
Test Adı: 2 MAYIS LGS
Hazırlayan: Levent POLAT

Kurum: Kazım Karabekir Ortaokulu

Adı Soyadı Sınıfı D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N LGS Puanı Genel Sıra Grup Sıra
1 NİDANUR KILIÇ 8 DIŞARI 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10 10 0 10 18 2 17,33 16 4 14,67 455,8132 1 1
2 Mina GÜRLEK 8/A 20 0 20 9 1 8,67 10 0 10 10 0 10 12 4 10,67 18 2 17,33 437,4647 2 1
3 REYHAN BOLKAN 8 DIŞARI 17 3 16 8 1 7,67 10 0 10 8 2 7,33 18 2 17,33 14 6 12 437,207 3 2
4 BÜŞRA EKİCİ 8 DIŞARI 18 1 17,67 10 0 10 9 1 8,67 9 0 9 15 2 14,33 15 4 13,67 433,5056 4 3
5 DURU KARAHAN 8 DIŞARI 18 2 17,33 7 2 6,33 9 1 8,67 10 0 10 13 6 11 17 3 16 419,8239 5 4
6 YAĞMUR ÇİÇEK 8 DIŞARI 17 3 16 9 1 8,67 10 0 10 7 3 6 15 4 13,67 13 6 11 412,1927 6 5
7 BEYZANUR KORKMAZ 8 DIŞARI 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6 13 4 11,67 18 2 17,33 409,2178 7 6
8 MİSLİNA YAVUZ 8 DIŞARI 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10 9 1 8,67 14 1 13,67 13 7 10,67 403,6479 8 7
9 FATIMA SU GÖK 8/B 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10 10 5 8,33 18 2 17,33 401,1296 9 1

10 AYŞENUR YILMAZ 8/B 18 2 17,33 7 3 6 9 1 8,67 10 0 10 3 1 2,67 17 3 16 372,735 10 2
11 Hayrunisa özatar 8 DIŞARI 16 3 15 7 3 6 9 1 8,67 7 0 7 12 5 10,33 7 3 6 368,9797 11 8
12 ZEYNEP NAZ 8 DIŞARI 17 3 16 6 3 5 7 3 6 5 1 4,67 11 3 10 9 7 6,67 363,0354 12 9
13 ABBDULLAH MERT ÇÖREKLİ 8/B 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 8 6 6 14 6 12 362,5405 13 3
14 Semanur KANAT 8/B 14 6 12 8 2 7,33 10 0 10 8 2 7,33 9 11 5,33 14 6 12 354,3489 14 4
15 IRMAK HAZEL 8 DIŞARI 16 2 15,33 8 2 7,33 7 3 6 8 2 7,33 6 10 2,67 10 9 7 326,0239 15 10
16 MELİSA SERBES 8/B 17 3 16 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 1 10 -2,33 11 7 8,67 312,1548 16 5
17 HAYRUNNİSA ANTEPLİ BRU ÖZTORU 13 4 11,67 6 2 5,33 8 2 7,33 1 7 -1,33 5 5 3,33 3 4 1,67 287,1285 17 1
18 HASAN KAAN ÇELİK 8/B 11 7 8,67 5 4 3,67 9 1 8,67 9 1 8,67 0 1 -0,33 8 8 5,33 283,3191 18 6
19 ECENAZ YUVALI BRU ÖZTORU 14 6 12 7 3 6 10 0 10 6 3 5 0 0 0 0 0 0 279,5039 19 2
20 Cumali Keskin 8/C 13 7 10,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 0 2 -0,67 5 14 0,33 271,1827 20 1
21 GAMZE ADIGÜZEL BRU ÖZTORU 11 8 8,33 6 3 5 10 0 10 1 2 0,33 1 10 -2,33 10 7 7,67 271,0742 21 3
22 BUĞRA CAN 8 DIŞARI 13 5 11,33 8 2 7,33 9 1 8,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268,0003 22 11
23 BEDRİYE KOPTAY BRU ÖZTORU 13 7 10,67 1 9 -2 8 2 7,33 7 3 6 2 8 -0,67 5 13 0,67 261,8763 23 4
24 MEHMET ALİ TEKER 8/C 1 0 1 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 0 0 0 5 2 4,33 254,9222 24 2
25 EMİNENUR YAŞAR 8/A 10 7 7,67 3 6 1 6 3 5 5 3 4 5 13 0,67 5 12 1 253,4927 25 2
26 NEHİR ÇAVUŞ 8/A 5 12 1 4 6 2 6 4 4,67 2 8 -0,67 8 12 4 6 14 1,33 241,5912 26 3
27 İKRA KALÇO 8/C 8 11 4,33 7 3 6 7 3 6 6 1 5,67 1 5 -0,67 5 15 0 238,5852 27 3
28 İKRANUR YALÇIN 8/A 10 8 7,33 5 5 3,33 5 4 3,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238,3019 28 4
29 NURSİMA DEMİR 8/C 13 7 10,67 4 6 2 4 6 2 1 9 -2 4 16 -1,33 3 17 -2,67 226,7717 29 4
30 CUMALİ ŞAFAK ÖZDEMİR 8/A 3 17 -2,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 7 13 2,67 213,7105 30 5
31 MEHMET TUTAK 8/B 3 17 -2,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2 3 15 -2 5 15 0 188,0472 31 7
32 FURKAN AYDIN 7/B 16 4 14,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1
33 İLSUCAN KUMCU 7/B 18 2 17,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1
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