
TOPLU	SONUÇ	RAPORU
Test	Adı: LGS	2 Yayın	Tarihi: 44320,875

Hazırlayan: Levent	POLAT Soru	Sayısı: 90
Kurum: Kazım	Karabekir	Ortaokulu Toplam	Kişi: 25

Türkçe T.C.	İnkılap	Tarihi
Din	Kültürü	ve	
Ahlak	Bilgisi İngilizce Matematik Fen	Bilgisi

Adı	Soyadı Sınıf D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N LGS	Puanı Genel	Sıra Grup	Sıra
1 EFE	KILINÇKIRAN BEDREKA 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10 10 0 10 19 1 18,67 20 0 20 486,4223 1 1
2 NİDANUR	KILIÇ 8	DIŞARI 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10 10 0 10 19 1 18,67 20 0 20 485,3438 2 1
3 Zeynep	Yaman BEDREKA 17 3 16 10 0 10 10 0 10 9 1 8,67 19 1 18,67 20 0 20 475,5245 3 2
4 ALİSERCAN	ÖZKAN BEDREKA 17 3 16 10 0 10 10 0 10 10 0 10 19 1 18,67 17 3 16 463,8779 4 3
5 Hasan	Basri	Yaşar	 BEDREKA 14 6 12 9 1 8,67 10 0 10 9 1 8,67 18 2 17,33 18 2 17,33 442,7691 5 4
6 Senem	Naz	Ekinci BEDREKA 17 3 16 8 2 7,33 10 0 10 6 4 4,67 14 3 13 19 1 18,67 431,394 6 5
7 NİSAGÜL	ATAKİŞİ BEDREKA 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 3 9 17 3 16 405,6374 7 6
8 Fatıma	Su	Gök 8/B 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 12 3 11 17 3 16 400,588 8 1
9 IRMAK	HAZEL 8	DIŞARI 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 11 4 9,67 10 5 8,33 385,3717 9 2
10 BAĞDAT	NUR	SABAN BEDREKA 16 4 14,67 9 0 9 9 1 8,67 5 4 3,67 13 6 11 13 7 10,67 385,0136 10 7
11 Semanur	KANAT 8/B 13 7 10,67 5 5 3,33 9 1 8,67 6 4 4,67 12 8 9,33 14 6 12 361,8288 11 2
12 MElisa	Serbes 8/B 14 6 12 7 3 6 10 0 10 9 1 8,67 4 4 2,67 15 4 13,67 345,8503 12 3
13 Mahmut	Ertural BEDREKA 13 7 10,67 7 3 6 9 1 8,67 9 1 8,67 9 2 8,33 9 10 5,67 342,5873 13 8
14 HASAN	KAAN	ÇELİK 8/B 15 4 13,67 7 2 6,33 10 0 10 9 1 8,67 2 0 2 9 8 6,33 323,8689 14 4
15 HASAN	BAĞIŞ BEDREKA 12 7 9,67 8 2 7,33 10 0 10 7 2 6,33 5 2 4,33 10 8 7,33 322,7314 15 9
16 İKRA	KALÇO 8/C 10 9 7 4 5 2,33 9 0 9 3 2 2,33 1 6 -1 8 11 4,33 260,6246 16 1
17 CUMALİ	ŞAFAK	ÖZDEMİR 8/A 7 12 3 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 10 10 6,67 4 16 -1,33 245,0303 17 1
18 MEHMET	ŞEKİP	İPEK 8/C 7 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 4 0 0 0 233,3967 18 2
19 OGEDAY	AKGÖLLÜ 8/B 1 14 -3,67 1 6 -1 9 1 8,67 8 2 7,33 5 9 2 3 11 -0,67 223,8223 19 5
20 EMİNENUR	YAŞAR 8/A 5 11 1,33 2 6 0 5 3 4 8 1 7,67 3 14 -1,67 3 15 -2 208,2987 20 2
21 BEYZA	ESKİNTAN BEDREKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199,5635 21 10
22 REYHAN	BOLKAN 8	DIŞARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199,5635 21 3
23 Suzan	Önav	Ata BEDREKA 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10 9 1 8,67 22 11
24 Hayrunisa	ÖZATAR 8	DIŞARI 14 4 12,67 11 4 9,67 22 4
25 ismail	Durmaz	 BEDREKA 12 6 10 6 3 5 10 0 10 9 1 8,67 22 11

ORTALAMA 11,8 5,2 10,1 5,8 2,2 5,1 7,6 0,7 7,3 6,6 1,5 6,1 9,1 3,8 7,8 10,3 4,7 8,7

1


