
TOPLU	SONUÇ	RAPORU
Test	Adı: LGS	4 Yayın	Tarihi: 44323,6743055556

Hazırlayan: Levent	POLAT Soru	Sayısı: 90
Kurum: Kazım	Karabekir	Ortaokulu Toplam	Kişi: 30

Türkçe T.C.	İnkılap	Tarihi
Din	Kültürü	ve	
Ahlak	Bilgisi İngilizce Matematik Fen	Bilgisi

Adı	Soyadı Sınıf D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N LGS	Puanı Genel	Sıra Grup	Sıra
1 EFE	KILINÇKIRAN BEDREKA 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10 19 1 18,67 17 3 16 461,7795 1 1
2 NİDANUR	KILIÇ 8	DIŞARI 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10 16 2 15,33 17 2 16,33 436,0199 2 1
3 Mert	Öğe BEDREKA 18 2 17,33 7 3 6 10 0 10 9 0 9 13 4 11,67 17 1 16,67 427,2021 3 2
4 Mina	GÜRLEK 8/A 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10 9 1 8,67 11 3 10 17 2 16,33 422,3426 4 1
5 ALİSERCAN	ÖZKAN BEDREKA 18 2 17,33 10 0 10 8 2 7,33 10 0 10 13 7 10,67 17 3 16 417,8816 5 3
6 FURKAN	ÇAKAR BEDREKA 17 2 16,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10 9 4 7,67 13 7 10,67 378,1574 6 4
7 Aziz	Şimşek BEDREKA 15 5 13,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10 12 6 10 12 6 10 377,6418 7 5
8 Semanur	KANAT 8/B 17 3 16 6 3 5 7 3 6 8 2 7,33 11 9 8 13 7 10,67 369,0427 8 1
9 Fatıma	Su	Gök 8/B 17 3 16 7 3 6 10 0 10 10 0 10 7 4 5,67 12 8 9,33 365,0502 9 2
10 Senem	Naz	Ekinci BEDREKA 17 3 16 7 3 6 6 4 4,67 10 0 10 8 9 5 13 6 11 354,8302 10 6
11 Cenker	ÇAKICIOĞLU BEDREKA 12 8 9,33 7 3 6 8 2 7,33 10 0 10 11 8 8,33 13 7 10,67 353,2373 11 7
12 MElisa	Serbes 8/B 16 3 15 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10 2 8 -0,67 15 5 13,33 335,0552 12 3
13 ipek	culfa BEDREKA 15 4 13,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10 0 0 0 13 5 11,33 326,1326 13 8
14 Kıymet	Zahma BEDREKA 15 5 13,33 6 4 4,67 6 4 4,67 10 0 10 4 9 1 13 4 11,67 323,4386 14 9
15 IRMAK	HAZEL 8	DIŞARI 13 4 11,67 4 6 2 6 3 5 10 0 10 7 2 6,33 6 5 4,33 320,9205 15 2
16 Zeynep	Ercan BEDREKA 14 6 12 8 2 7,33 5 5 3,33 7 3 6 3 1 2,67 13 6 11 319,0136 16 10
17 ABBDULLAH	MERT	ÇÖREKLİ 8/B 13 7 10,67 8 2 7,33 7 3 6 5 3 4 5 5 3,33 12 8 9,33 315,3009 17 4
18 HASAN	KAAN	ÇELİK 8/B 15 4 13,67 4 4 2,67 5 3 4 10 0 10 0 2 -0,67 10 3 9 303,1868 18 5
19 BAĞDAT	NUR	SABAN BEDREKA 10 9 7 7 3 6 6 3 5 9 1 8,67 6 6 4 7 4 5,67 296,0357 19 11
20 Cumali	Keskin	 8/C 16 3 15 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 0 0 0 6 12 2 295,6337 20 1
21 Mahmut	Ertural BEDREKA 14 6 12 4 6 2 7 3 6 7 3 6 1 7 -1,33 7 12 3 271,2708 21 12
22 Mehmet	Ali	Teker 8/C 0 0 0 4 2 3,33 9 0 9 9 1 8,67 0 0 0 11 9 8 261,8713 22 2
23 Ege	Uğraş BEDREKA 12 8 9,33 5 5 3,33 6 4 4,67 10 0 10 2 7 -0,33 2 9 -1 256,9459 23 13
24 İKRA	KALÇO 8/C 8 12 4 6 4 4,67 6 3 5 2 3 1 2 9 -1 10 10 6,67 248,1193 24 3
25 MEHMET	ŞEKİP	İPEK 8/C 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2 1 2 0,33 5 15 0 3 17 -2,67 206,1849 25 4
26 Sevgi	Topluer BEDREKA 18 2 17,33 7 3 6 8 2 7,33 10 0 10 26 14
27 Zehra	Ağkurt BEDREKA 14 5 12,33 5 2 4,33 8 1 7,67 10 0 10 26 14
28 NİSAGÜL	ATAKİŞİ BEDREKA 16 4 14,67 7 3 6 8 2 7,33 10 0 10 26 14
29 Hakan	Akşit BEDREKA 5 14 0,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 26 14
30 Hasan	Basri	Yaşar	 BEDREKA 0 0 0 0 0 0 26 14

ORTALAMA 13,5 4,8 11,9 6,2 3,1 5,2 7 2,4 6,2 8,2 0,9 7,9 5,6 4,3 4,1 9,6 5,4 7,8
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