
TOPLU	SONUÇ	RAPORU
Test	Adı: LGS	6 Yayın	Tarihi: 44327,875

Hazırlayan: Levent	POLAT Soru	Sayısı: 90
Kurum: Kazım	Karabekir	Ortaokulu Toplam	Kişi: 34

Türkçe T.C.	İnkılap	Tarihi
Din	Kültürü	ve	
Ahlak	Bilgisi İngilizce Matematik Fen	Bilgisi

Adı	Soyadı Sınıf D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N LGS	Puanı Genel	Sıra Grup	Sıra
1 EFE	KILINÇKIRAN BEDREKA 20 0 20 10 0 10 9 1 8,67 10 0 10 20 0 20 20 0 20 496,9818 1 1
2 ALİSERCAN	ÖZKAN BEDREKA 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10 20 0 20 18 2 17,33 481,8592 2 2
3 NİDANUR	KILIÇ 8	DIŞARI 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10 19 0 19 18 2 17,33 473,1971 3 1
4 Efe	Belginkurt BEDREKA 17 3 16 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10 20 0 20 17 3 16 466,1866 4 3
5 Yiğit	Uğurlu BEDREKA 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10 10 0 10 18 1 17,67 18 2 17,33 465,6328 5 4
6 Mina	GÜRLEK 8/A 20 0 20 9 1 8,67 10 0 10 10 0 10 18 1 17,67 15 5 13,33 463,2978 6 1
7 Kağan	Arslan	 BEDREKA 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10 19 0 19 17 3 16 456,6127 7 5
8 Mert	Öğe BEDREKA 17 3 16 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10 19 0 19 15 4 13,67 450,731 8 6
9 REYHAN	BOLKAN 8	DIŞARI 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10 17 3 16 16 3 15 446,4338 9 2
10 Hasan	Basri	Yaşar	 BEDREKA 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10 10 0 10 17 2 16,33 15 5 13,33 444,5865 10 7
11 Senem	Naz	Ekinci BEDREKA 15 5 13,33 7 3 6 9 1 8,67 10 0 10 18 1 17,67 16 4 14,67 437,4251 11 8
12 Kemal	Has BEDREKA 15 5 13,33 10 0 10 9 1 8,67 9 1 8,67 15 5 13,33 19 1 18,67 427,8956 12 9
13 FURKAN	ÇAKAR BEDREKA 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10 14 3 13 14 4 12,67 411,6359 13 10
14 Fatıma	Su	Gök 8/B 16 4 14,67 10 0 10 10 0 10 9 1 8,67 12 3 11 16 4 14,67 409,372 14 1
15 Cenker	ÇAKICIOĞLU BEDREKA 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10 13 5 11,33 17 3 16 404,3105 15 11
16 Batuhan	Yıldırım BEDREKA 17 3 16 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10 13 2 12,33 12 8 9,33 398,5758 16 12
17 Semanur	KANAT 8/B 16 4 14,67 4 6 2 10 0 10 8 2 7,33 15 4 13,67 12 8 9,33 398,0186 17 2
18 Mert	Ali	Karagözoğlu BEDREKA 14 6 12 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 14 6 12 17 3 16 397,1552 18 13
19 IRMAK	HAZEL 8	DIŞARI 11 9 8 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10 12 2 11,33 13 7 10,67 366,1394 19 3
20 Mehmet	Emin	Bayındır	 BEDREKA 17 3 16 10 0 10 10 0 10 10 0 10 4 3 3 13 5 11,33 360,0184 20 14
21 Zeynep	Ercan BEDREKA 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 7 2,67 15 4 13,67 354,003 21 15
22 NİSAGÜL	ATAKİŞİ BEDREKA 13 7 10,67 7 3 6 9 1 8,67 9 1 8,67 7 6 5 13 6 11 341,8768 22 16
23 BAĞDAT	NUR	SABAN BEDREKA 12 6 10 6 4 4,67 7 3 6 7 2 6,33 10 7 7,67 12 8 9,33 338,2926 23 17
24 HASAN	BAĞIŞ BEDREKA 14 6 12 10 0 10 8 2 7,33 7 3 6 6 6 4 10 8 7,33 325,317 24 18
25 HASAN	KAAN	ÇELİK 8/B 14 5 12,33 5 2 4,33 7 2 6,33 9 0 9 0 0 0 11 7 8,67 305,9883 25 3
26 Cumali	Keskin	 8/C 14 5 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10 0 3 -1 9 10 5,67 297,3982 26 1
27 Ege	Uğraş BEDREKA 12 8 9,33 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10 3 8 0,33 10 7 7,67 294,2455 27 19
28 Nazlı	Gülengül BEDREKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 0 0 0 0 199,5635 28 20
29 Gece	Boysan BEDREKA 20 0 20 10 0 10 10 0 10 9 1 8,67 29 21
30 Batuhan	Çelik BEDREKA 9 1 8,67 10 0 10 0 0 0 0 0 0 29 21
31 Ahmet	Taha	DEMİR BEDREKA 12 4 10,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 21
32 Tuana	Sayılır BEDREKA 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 29 21
33 Mahmut	Ertural BEDREKA 11 9 8 0 0 0 7 1 6,67 9 1 8,67 29 21
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34 Faruk	Yılmaz BEDREKA 12 7 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 0 4 -1,33 29 21
ORTALAMA 15 3,8 13,8 7,7 1,4 7,2 7,9 1,1 7,5 8,3 0,6 8,1 10,4 2,7 9,5 11,7 3,7 10,5
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