
TOPLU	SONUÇ	RAPORU
Test	Adı: LGS	7 Yayın	Tarihi: 44329,78125

Hazırlayan: Levent	POLAT Soru	Sayısı: 90
Kurum: Kazım	Karabekir	Ortaokulu Toplam	Kişi: 34

Türkçe T.C.	İnkılap	Tarihi
Din	Kültürü	ve	
Ahlak	Bilgisi İngilizce Matematik Fen	Bilgisi

Adı	Soyadı Sınıf D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N LGS	Puanı Genel	Sıra Grup	Sıra
1 EFE	KILINÇKIRAN BEDREKA 20 0 20 10 0 10 10 0 10 10 0 10 20 0 20 20 0 20 500 1 1
2 Kağan	Arslan	 BEDREKA 20 0 20 10 0 10 10 0 10 10 0 10 20 0 20 19 1 18,67 495,5066 2 2
3 ALİSERCAN	ÖZKAN BEDREKA 20 0 20 10 0 10 10 0 10 10 0 10 19 1 18,67 19 1 18,67 488,0307 3 3
4 Zeynep	Mina	Oruç BEDREKA 19 1 18,67 10 0 10 10 0 10 9 1 8,67 19 1 18,67 19 1 18,67 481,1316 4 4
5 Gece	Boysan BEDREKA 18 2 17,33 10 0 10 9 1 8,67 10 0 10 19 1 18,67 17 2 16,33 467,0059 5 5
6 Senem	Naz	Ekinci BEDREKA 19 1 18,67 10 0 10 10 0 10 10 0 10 17 0 17 17 2 16,33 465,7063 6 6
7 Yiğit	Uğurlu BEDREKA 19 1 18,67 10 0 10 8 2 7,33 9 1 8,67 17 2 16,33 19 1 18,67 461,919 7 7
8 İbrahim	Gökçe BEDREKA 17 3 16 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 19 1 18,67 17 2 16,33 454,1138 8 8
9 Hasan	Basri	Yaşar	 BEDREKA 19 1 18,67 10 0 10 9 1 8,67 9 1 8,67 17 3 16 17 3 16 454,0844 9 9
10 Efe	Belginkurt BEDREKA 17 3 16 10 0 10 7 3 6 9 1 8,67 17 3 16 16 4 14,67 433,4309 10 10
11 Kemal	Has BEDREKA 16 4 14,67 10 0 10 8 2 7,33 9 1 8,67 15 5 13,33 18 2 17,33 425,3966 11 11
12 Mert	Öğe BEDREKA 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 14 5 12,33 17 2 16,33 425,3894 12 12
13 Mina	GÜRLEK 8/A 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 2 6,33 12 3 11 18 2 17,33 423,0754 13 1
14 Furkan	ÇAKAR BEDREKA 15 5 13,33 10 0 10 10 0 10 8 2 7,33 16 4 14,67 12 8 9,33 405,0089 14 13
15 ZEYNEP	SUDE	GÜNGÖR 8/C 18 2 17,33 10 0 10 10 0 10 8 2 7,33 10 2 9,33 14 6 12 399,1454 15 1
16 Zehra	Ağkurt BEDREKA 14 6 12 6 2 5,33 6 4 4,67 10 0 10 14 4 12,67 15 5 13,33 390,1443 16 14
17 Fatıma	Su	Gök 8/B 20 0 20 10 0 10 9 1 8,67 9 1 8,67 6 5 4,33 15 5 13,33 384,4976 17 1
18 Batuhan	Eroğul BEDREKA 14 6 12 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10 10 1 9,67 14 4 12,67 381,7387 18 15
19 Cenker	ÇAKICIOĞLU BEDREKA 13 7 10,67 9 1 8,67 7 3 6 7 3 6 15 4 13,67 12 8 9,33 377,3093 19 16
20 HASAN	BAĞIŞ BEDREKA 15 4 13,67 9 0 9 8 2 7,33 6 2 5,33 10 3 9 14 5 12,33 374,8869 20 17
21 NİSAGÜL	ATAKİŞİ BEDREKA 18 1 17,67 10 0 10 9 1 8,67 8 2 7,33 7 5 5,33 13 6 11 371,5505 21 18
22 Semanur	KANAT 8/B 14 6 12 7 3 6 7 3 6 9 1 8,67 13 6 11 12 8 9,33 368,9329 22 2
23 BAĞDAT	NUR	SABAN BEDREKA 15 4 13,67 7 3 6 8 1 7,67 9 1 8,67 7 8 4,33 12 6 10 343,8118 23 19
24 Harun	Üzümcü BEDREKA 17 3 16 8 2 7,33 8 2 7,33 6 3 5 8 5 6,33 7 11 3,33 336,4788 24 20
25 Arda	Ercan BEDREKA 13 7 10,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 5 3,33 9 8 6,33 11 8 8,33 334,9825 25 21
26 MElisa	Serbes 8/B 17 3 16 4 6 2 6 4 4,67 7 3 6 2 3 1 9 10 5,67 305,5023 26 3
27 Özcan	Berk	Yaşamalı BEDREKA 13 7 10,67 7 3 6 8 2 7,33 9 1 8,67 1 0 1 0 0 0 279,1877 27 22
28 Cumali	Keskin	 8/C 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 1 0 1 1 17 -4,67 262,5986 28 2
29 Mehmet	Ali	Teker 8/C 0 0 0 0 0 0 8 2 7,33 10 0 10 1 0 1 10 7 7,67 261,775 29 3
30 merve	akkaş 8 13 6 11 0 2 -0,67 6 4 4,67 0 2 -0,67 6 14 1,33 0 0 0 257,7708 30 1
31 Esra	Yalçınkaya BEDREKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 23
32 Saire	Ünal BEDREKA 17 3 16 10 0 10 8 2 7,33 9 1 8,67 31 23
33 eren	gursoy 8Ç 14 1 13,67 12 6 10 31 1
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34 DURU	KARAHAN 8	DIŞARI 14 2 13,33 15 4 13,67 31 1
ORTALAMA 14,7 2,8 13,8 7,6 0,9 7,3 7,6 1,5 7,1 7,6 1,2 7,2 11,4 2,9 10,5 12,7 4,3 11,2
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