
TOPLU	SONUÇ	RAPORU
Test	Adı: LGS	10 Yayın	Tarihi: 44333,6027777778

Hazırlayan: Levent	POLAT Soru	Sayısı: 90
Kurum: Kazım	Karabekir	Ortaokulu Toplam	Kişi: 27

Türkçe T.C.	İnkılap	Tarihi
Din	Kültürü	ve	
Ahlak	Bilgisi İngilizce Matematik Fen	Bilgisi

Adı	Soyadı Sınıf D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N LGS	Puanı Genel	Sıra Grup	Sıra
1 Mert	Ali	Karagözoğlu BEDREKA 19 1 18,67 3 7 0,67 8 2 7,33 8 2 7,33 20 0 20 20 0 20 477,6511 1 1
2 FURKAN	ÇAKAR BEDREKA 17 3 16 8 2 7,33 10 0 10 10 0 10 19 1 18,67 20 0 20 475,2432 2 2
3 EFE	KILINÇKIRAN BEDREKA 18 2 17,33 5 5 3,33 9 1 8,67 9 1 8,67 18 2 17,33 20 0 20 464,6372 3 3
4 ALİSERCAN	ÖZKAN BEDREKA 19 1 18,67 7 3 6 9 1 8,67 9 1 8,67 17 3 16 20 0 20 464,3793 4 4
5 İbrahim	Gökçe BEDREKA 20 0 20 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 16 4 14,67 18 2 17,33 452,1028 5 5
6 Eren	Gürsoy BEDREKA 19 1 18,67 7 3 6 8 2 7,33 7 3 6 19 1 18,67 14 6 12 445,5688 6 6
7 Kemal	Has BEDREKA 17 3 16 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 15 4 13,67 20 0 20 438,2296 7 7
8 Mina	GÜRLEK 8/A 18 2 17,33 7 3 6 10 0 10 8 2 7,33 14 2 13,33 18 2 17,33 436,4179 8 1
9 Efe	Belginkurt BEDREKA 19 1 18,67 6 4 4,67 8 2 7,33 8 0 8 14 3 13 18 2 17,33 433,4432 9 8
10 Beyza	Dülger BEDREKA 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10 9 1 8,67 15 5 13,33 18 2 17,33 429,3071 10 9
11 Cenker	ÇAKICIOĞLU BEDREKA 14 6 12 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6 16 4 14,67 16 4 14,67 410,9841 11 10
12 Senem	Naz	Ekinci BEDREKA 19 1 18,67 7 3 6 9 1 8,67 7 3 6 12 4 10,67 14 5 12,33 404,7565 12 11
13 Semanur	KANAT 8/B 17 3 16 3 6 1 10 0 10 8 2 7,33 9 11 5,33 17 3 16 377,9006 13 1
14 NİSAGÜL	ATAKİŞİ BEDREKA 16 3 15 6 4 4,67 8 2 7,33 0 0 0 9 3 8 17 3 16 375,7272 14 12
15 Fatıma	Su	Gök 8/B 14 6 12 7 3 6 8 2 7,33 8 2 7,33 9 4 7,67 17 3 16 373,8865 15 2
16 HASAN	KAAN	ÇELİK 8/B 15 4 13,67 8 2 7,33 10 0 10 7 3 6 0 3 -1 12 5 10,33 317,5755 16 3
17 Cumali	Keskin	 8/C 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 4 0,67 6 14 1,33 214,7766 17 1
18 OGEDAY	AKGÖLLÜ 8/B 7 13 2,67 1 6 -1 7 3 6 4 6 2 3 11 -0,67 1 13 -3,33 210,2677 18 4
19 ABBDULLAH	MERT	ÇÖREKLİ 8/B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0,33 0 0 0 201,4184 19 5
20 Nazlı	Gülengül BEDREKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199,5635 20 13
21 MEHMET	TUTAK 8/B 3 17 -2,67 4 6 2 1 9 -2 3 7 0,67 3 16 -2,33 1 19 -5,33 156,3698 21 6
22 Zeynep	Ercan BEDREKA 14 5 12,33 5 4 3,67 9 1 8,67 0 0 0 22 14
23 HASAN	BAĞIŞ BEDREKA 17 3 16 4 5 2,33 8 2 7,33 3 7 0,67 22 14
24 Yuşa	Sancaklı BEDREKA 14 4 12,67 7 3 6 9 0 9 5 2 4,33 22 14
25 MElisa	Serbes 8/B 17 3 16 5 5 3,33 9 1 8,67 6 4 4,67 22 7
26 Efe	Evin BEDREKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 14
27 ipek	culfa BEDREKA 16 4 14,67 6 4 4,67 10 0 10 8 2 7,33 22 14

ORTALAMA 13,7 3,9 12,5 5,1 3,6 3,9 7,4 1,4 6,9 5,7 2,3 4,9 8,6 3,4 7,5 10,6 3,1 9,6
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