
TOPLU	SONUÇ	RAPORU
Test	Adı: LGS	13 Yayın	Tarihi: 44339,8305555556

Hazırlayan: Levent	POLAT Soru	Sayısı: 90
Kurum: Kazım	Karabekir	Ortaokulu Toplam	Kişi: 21

Türkçe T.C.	İnkılap	Tarihi
Din	Kültürü	ve	
Ahlak	Bilgisi İngilizce Matematik Fen	Bilgisi

Adı	Soyadı Sınıf D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N LGS	Puanı Genel	Sıra Grup	Sıra
1 EFE	KILINÇKIRAN BEDREKA 20 0 20 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 18 2 17,33 477,547 1 1
2 Kemal	Has BEDREKA 20 0 20 9 1 8,67 10 0 10 9 1 8,67 16 1 15,67 17 3 16 459,2088 2 2
3 ALİSERCAN	ÖZKAN BEDREKA 20 0 20 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 20 0 20 12 8 9,33 454,9536 3 3
4 Hasan	Tunahan	Atik BEDREKA 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10 9 1 8,67 15 5 13,33 16 4 14,67 435,4522 4 4
5 Efe	Belginkurt BEDREKA 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10 13 2 12,33 14 6 12 415,669 5 5
6 Mina	GÜRLEK 8/A 19 1 18,67 10 0 10 10 0 10 8 2 7,33 12 2 11,33 13 7 10,67 410,9632 6 1
7 Cenker	ÇAKICIOĞLU BEDREKA 17 3 16 9 1 8,67 7 3 6 7 3 6 14 5 12,33 15 5 13,33 403,4548 7 6
8 FURKAN	ÇAKAR BEDREKA 18 2 17,33 10 0 10 10 0 10 9 1 8,67 9 2 8,33 14 6 12 395,406 8 7
9 ZEYNEP	SUDE	GÜNGÖR 8/C 20 0 20 10 0 10 10 0 10 6 4 4,67 8 2 7,33 10 6 8 380,7545 9 1
10 Semanur	KANAT 8/B 17 3 16 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 11 6 9 12 8 9,33 376,9117 10 1
11 AYŞENUR	YILMAZ 8/B 16 4 14,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6 3 3 2 16 4 14,67 347,9036 11 2
12 Merve	Güngör BEDREKA 17 3 16 7 3 6 8 2 7,33 8 2 7,33 4 4 2,67 12 6 10 340,6421 12 8
13 Cumali	Keskin	 8/C 17 2 16,33 7 3 6 10 0 10 9 1 8,67 0 0 0 10 8 7,33 325,8026 13 2
14 Zeynep	Ercan BEDREKA 19 0 19 8 2 7,33 6 3 5 6 4 4,67 0 0 0 9 11 5,33 313,2526 14 9
15 MElisa	Serbes 8/B 18 2 17,33 7 3 6 6 4 4,67 7 3 6 1 3 0 10 10 6,67 311,5105 15 3
16 ABBDULLAH	MERT	ÇÖREKLİ 8/B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 6,67 9 11 5,33 255,0635 16 4
17 Nazlı	Gülengül BEDREKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199,5635 17 10
18 Yağız	Kolbaşı	 BEDREKA 16 1 15,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 18 11
19 YUNUS	BAYINDIR BEDREKA 18 2 17,33 10 0 10 9 1 8,67 8 2 7,33 18 11
20 Eren	Gürsoy BEDREKA 16 2 15,33 12 4 10,67 18 11
21 Ertuğrul	Doğan	 BEDREKA 18 2 17,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 11

ORTALAMA 15,6 1,3 15,1 7 1 6,7 7 1 6,7 6,6 1,5 6,1 8 2 7,4 10,4 5,2 8,7

1


