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Adı Soyadı Sınıfı D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N LGS Puanı Genel Sıra Grup Sıra

1 YUSUF KAAN DOĞAN 4K 12 1 11,67 10 0 10 8 1 7,67 10 0 10 17 2 16,33 20 0 20 442,5706 1 1

2 SUDE YILDIZ 8/D 19 1 18,67 9 1 8,67 9 0 9 10 0 10 13 3 12 15 3 14 426,3893 2 1

3 FATMA NUR DİLER 8/C 15 5 13,33 7 2 6,33 10 0 10 9 1 8,67 9 4 7,67 16 3 15 383,746 3 1

4 ZEYNEP İPEK BİÇİCİ 8/C 15 4 13,67 9 1 8,67 10 0 10 9 1 8,67 6 4 4,67 18 2 17,33 377,9243 4 2

5 FURKAN AYDIN 8/B 17 2 16,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 0 9 7 2 6,33 14 4 12,67 374,8996 5 1

6 SEMANUR ÇEVİK 8/D 12 6 10 9 1 8,67 10 0 10 10 0 10 7 5 5,33 10 5 8,33 339,2113 6 2

7 NİLAY POLAT 8/A 10 7 7,67 5 3 4 10 0 10 9 0 9 7 6 5 11 7 8,67 324,5279 7 1

8 ELİF DERYA TEPSİ 8/C 15 4 13,67 10 0 10 9 1 8,67 4 0 4 3 2 2,33 9 7 6,67 320,2502 8 3

9 MELEK BARDAKÇI 8/A 14 4 12,67 7 2 6,33 7 3 6 3 2 2,33 4 6 2 13 5 11,33 318,9982 9 2

10 MİKAİL TURMAZ 8/D 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 9 6 0 0 0 306,4816 10 3

11 BUSENAZ YENTÜR 8/B 9 4 7,67 0 0 0 7 2 6,33 9 1 8,67 2 0 2 7 6 5 283,254 11 2

12 EYLÜL GİZEM YAVAN 8/B 12 4 10,67 5 4 3,67 7 2 6,33 6 2 5,33 2 9 -1 8 8 5,33 277,1185 12 3

13 ESMANUR OLCAN 8/A 7 9 4 3 3 2 8 2 7,33 9 1 8,67 5 9 2 7 6 5 273,2494 13 3

14 Elif Gül TATAR 8/C 8 9 5 3 1 2,67 9 1 8,67 1 0 1 0 1 -0,33 8 6 6 260,1239 14 4

15 TUANA DOĞAN 8/D 7 10 3,67 2 4 0,67 7 2 6,33 10 0 10 2 7 -0,33 3 14 -1,67 234,8969 15 4

16 SENEM UĞUR 8/B 8 12 4 5 5 3,33 4 6 2 9 1 8,67 0 0 0 0 0 0 234,089 16 4

17 HALİL EFE DURMUŞCAN 8/A 8 12 4 4 6 2 7 3 6 2 8 -0,67 0 4 -1,33 6 7 3,67 233,9042 17 4

18 NURİCAN BAYMUŞ 8/B 5 11 1,33 2 4 0,67 4 4 2,67 2 3 1 2 4 0,67 8 10 4,67 232,1416 18 5

19 MUHAMMET ARDA YILDIZ 8/B 3 6 1 4 1 3,67 3 1 2,67 0 0 0 0 2 -0,67 7 2 6,33 229,9797 19 6

20 HASAN AKÇA 8/B 5 12 1 1 9 -2 4 6 2 4 6 2 7 11 3,33 5 14 0,33 228,9171 20 7

21 CENNET ARSLANOĞLU 8/D 9 9 6 2 8 -0,67 2 8 -0,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220,2018 21 5

22 BERKE KARACA 8/D 6 8 3,33 0 7 -2,33 3 6 1 0 0 0 4 8 1,33 5 15 0 220,0311 22 6

23 NİYAZİ EMİR KÖSELER 8/C 7 13 2,67 7 3 6 0 10 -3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 217,9645 23 5

24 MUSTAFA ONUR KILINÇKAYA 8/B 7 13 2,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14 1,33 0 0 0 217,1401 24 8

25 KADER TANGIZ 8/A 7 10 3,67 2 5 0,33 3 7 0,67 5 5 3,33 4 13 -0,33 3 13 -1,33 213,5609 25 5

26 DEYYAN BUĞRA BOZOĞLU 8/A 7 13 2,67 1 9 -2 4 6 2 3 6 1 2 14 -2,67 7 13 2,67 208,0101 26 6

27 İREM BOLAT 8/B 4 16 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 10 10 6,67 206,5904 27 9

28 ELİF NAZ KARALI 8/C 3 14 -1,67 2 7 -0,33 1 7 -1,33 2 8 -0,67 4 13 -0,33 8 7 5,67 206,3225 28 6

29 MELİSA İLKNUR KIZILTAŞ 8/A 5 15 0 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 17 -2,67 7 13 2,67 199,6532 29 7

30 MEZİYET NUR BOZOĞLU 8/B 5 14 0,33 4 6 2 2 8 -0,67 1 9 -2 2 18 -4 6 14 1,33 180,1019 30 10

31 AYHAN HATINOĞLU 8/A 11 9 8 9 1 8,67 7 3 6 4 3 3 31 8

32 SACİDENUR AYGÖREN 8/B 5 13 0,67 4 4 2,67 8 2 7,33 7 3 6 31 11

33 SELİN SERTTAŞ 8/B 3 12 -1 1 6 -1 3 3 2 3 3 2 31 11

34 YAVUZ ASLAN 8/C 6 13 1,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 7

35 NEJLA AKSAK 8/B 4 5 2,33 6 3 5 7 2 6,33 1 9 -2 31 11

36 METEHAN ÇAKICI 8/A 11 9 8 5 5 3,33 5 5 3,33 0 0 0 31 8

8,7 8,8 5,8 4,4 3,6 3,2 5,6 3,3 4,5 4,6 2,7 3,7 3,8 6 1,8 6,6 5,8 4,7
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