
Test Adı: ONLİNE 3

Hazırlayan: Levent POLAT

Kurum: Kazım Karabekir Ortaokulu

Adı Soyadı Sınıfı D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N LGS Puanı Genel Sıra Grup Sıra

1 SUDE YILDIZ 8/D 19 0 19 8 2 7,33 9 1 8,67 9 0 9 11 4 9,67 20 0 20 431,5803 1 1

2 FURKAN AYDIN 8/B 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 0 9 11 1 10,67 20 0 20 420,8209 2 1

3 ZEYNEP İPEK BİÇİCİ 8/C 16 4 14,67 10 0 10 10 0 10 9 0 9 9 6 7 18 2 17,33 396,3382 3 1

4 İLSUCAN KUMCU 8/B 13 4 11,67 8 1 7,67 8 2 7,33 10 0 10 10 5 8,33 18 2 17,33 385,9347 4 2

5 ELİF DERYA TEPSİ 8/C 17 1 16,67 9 1 8,67 9 0 9 3 0 3 6 2 5,33 15 4 13,67 370,3865 5 2

6 EFNA FATMA ATACAN 8/D 18 1 17,67 7 2 6,33 9 1 8,67 10 0 10 2 4 0,67 17 1 16,67 365,3084 6 2

7 NİLAY POLAT 8/A 14 3 13 6 2 5,33 9 0 9 8 1 7,67 5 6 3 12 4 10,67 337,1397 7 1

8 MELEK BARDAKÇI 8/A 11 7 8,67 7 2 6,33 9 1 8,67 6 2 5,33 6 2 5,33 13 5 11,33 332,8562 8 2

9 MİKAİL TURMAZ 8/D 13 7 10,67 7 3 6 8 2 7,33 6 4 4,67 6 12 2 15 5 13,33 324,2279 9 3

10 ALİ RIZA GÜLTEKİN 8/D 7 12 3 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 8 6,33 13 6 11 320,6043 10 4

11 SEMANUR ÇEVİK 8/D 9 6 7 7 2 6,33 8 1 7,67 9 0 9 3 3 2 14 1 13,67 318,6103 11 5

12 EREN ŞEHAP 8/B 9 7 6,67 8 2 7,33 10 0 10 8 0 8 4 6 2 12 4 10,67 311,9147 12 3

13 SACİDENUR AYGÖREN 8/B 9 10 5,67 5 5 3,33 7 2 6,33 10 0 10 6 12 2 10 9 7 286,9927 13 4

14 NURİCAN BAYMUŞ 8/B 8 6 6 2 5 0,33 4 4 2,67 4 2 3,33 2 4 0,67 10 1 9,67 269,6992 14 5

15 SEMİYE UÇAR 8/D 8 11 4,33 4 4 2,67 6 3 5 4 5 2,33 4 5 2,33 9 8 6,33 267,195 15 6

16 Elif Gül TATAR 8/C 7 9 4 6 3 5 9 0 9 3 0 3 0 4 -1,33 10 7 7,67 261,7946 16 3

17 FURKAN EFE TELLİ 8/A 9 3 8 6 2 5,33 7 3 6 0 0 0 1 6 -1 5 7 2,67 251,1336 17 3

18 AYHAN HATINOĞLU 8/A 10 7 7,67 8 2 7,33 5 4 3,67 1 9 -2 2 2 1,33 0 0 0 247,4749 18 4

19 HASAN AKÇA 8/B 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2 2 8 -0,67 9 11 5,33 6 14 1,33 242,1073 19 6

20 SENEM UĞUR 8/B 8 12 4 7 3 6 5 5 3,33 9 1 8,67 6 14 1,33 2 18 -4 233,218 20 7

21 MELİSA İLKNUR KIZILTAŞ 8/A 9 10 5,67 3 7 0,67 6 4 4,67 1 9 -2 3 14 -1,67 7 13 2,67 228,9758 21 5

22 MUHAMMET ARDA YILDIZ 8/B 2 1 1,67 3 6 1 7 1 6,67 0 1 -0,33 6 14 1,33 3 10 -0,33 227,7207 22 8

23 EREN BERKTAŞ 8/C 4 16 -1,33 1 9 -2 5 5 3,33 5 5 3,33 5 15 0 7 13 2,67 214,1764 23 4

24 TUANA DOĞAN 8/D 11 7 8,67 5 1 4,67 7 2 6,33 10 0 10 24 7

11 6,8 8,3 6,1 3,1 5 7,5 2 6,8 6 2 5,3 5,3 6,7 3 11 5,6 8,8

İngilizce Matematik Fen Bilgisi

ORTALAMA

Toplam Kişi: 24

Türkçe T.C. İnkılap Tarihi Din Kültürü ve 

TOPLU SONUÇ RAPORU
Yayın Tarihi: 25.09.2021

Soru Sayısı: 90


