
TOPLU	SONUÇ	RAPORU
Test	Adı: ONLİNE	4 Yayın	Tarihi: 44467,7638888889

Hazırlayan: Levent	POLAT Soru	Sayısı: 90
Kurum: Kazım	Karabekir	Ortaokulu Toplam	Kişi: 28

Türkçe T.C.	İnkılap	Tarihi
Din	Kültürü	ve	
Ahlak	Bilgisi İngilizce MatemaNk Fen	Bilgisi

Adı	Soyadı SınıP D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N LGS	Puanı Genel	Sıra Grup	Sıra
1 SUDE	YILDIZ 8/D 16 4 14,67 10 0 10 10 0 10 10 0 10 12 2 11,33 16 4 14,67 413,0946 1 1
2 FATMA	NUR	DİLER 8/C 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10 11 3 10 12 7 9,67 379,5679 2 1
3 ZEYNEP	İPEK	BİÇİCİ 8/C 11 8 8,33 8 2 7,33 10 0 10 9 1 8,67 9 3 8 15 5 13,33 361,8485 3 2
4 FURKAN	AYDIN	 8/B 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6 14 5 12,33 358,2019 4 1
5 Rahime	Bengü	Alay 4K 13 7 10,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 2 8,33 5 6 3 332,6744 5 1
6 EREN	ŞEHAP 8/B 11 4 9,67 7 3 6 9 0 9 6 2 5,33 6 4 4,67 9 11 5,33 313,1414 6 2
7 ELİF	DERYA	TEPSİ 8/C 10 8 7,33 7 2 6,33 7 3 6 3 2 2,33 4 1 3,67 11 6 9 300,312 7 3
8 MELEK	BARDAKÇI 8/A 9 8 6,33 7 3 6 7 2 6,33 6 2 5,33 5 3 4 10 8 7,33 297,4377 8 1
9 SEMANUR	ÇEVİK 8/D 10 5 8,33 10 0 10 6 3 5 9 0 9 3 3 2 9 7 6,67 296,8862 9 2
10 NİLAY	POLAT 8/A 10 5 8,33 6 3 5 8 1 7,67 9 0 9 1 6 -1 11 5 9,33 291,0453 10 2
11 FURKAN	EFE	TELLİ 8/A 8 8 5,33 8 2 7,33 8 1 7,67 0 0 0 2 1 1,67 9 8 6,33 273,8062 11 3
12 TUANA	DOĞAN 8/D 8 7 5,67 6 1 5,67 8 1 7,67 9 1 8,67 0 0 0 7 10 3,67 267,5568 12 3
13 Elif	Gül	TATAR 8/C 5 11 1,33 7 3 6 6 3 5 3 0 3 6 8 3,33 9 8 6,33 265,0879 13 4
14 NURİCAN	BAYMUŞ 8/B 6 7 3,67 5 2 4,33 4 2 3,33 4 1 3,67 1 4 -0,33 8 9 5 244,6805 14 3
15 SACİDENUR	AYGÖREN 8/B 4 12 0 6 4 4,67 7 2 6,33 9 1 8,67 5 12 1 4 13 -0,33 234,3681 15 4
16 RÜMEYSA	SAYGI 8/D 10 8 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 1 9 -2 3 12 -1 5 12 1 233,5578 16 4
17 ELİF	NAZ	KARALI 8/C 4 11 0,33 2 6 0 4 4 2,67 3 5 1,33 8 9 5 3 12 -1 233,4655 17 5
18 ESMANUR	OLCAN 8/A 5 9 2 5 2 4,33 7 2 6,33 8 2 7,33 0 11 -3,67 7 5 5,33 232,6512 18 4
19 BAHADIR	KOKARCALI 8/C 4 14 -0,67 6 4 4,67 7 3 6 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 11 3,33 228,4798 19 6
20 EREN	BERKTAŞ 8/C 3 17 -2,67 1 9 -2 2 7 -0,33 1 9 -2 8 12 4 6 14 1,33 211,2735 20 7
21 MUSTAFA	ONUR	KILINÇKAYA 8/B 3 17 -2,67 1 9 -2 1 9 -2 3 7 0,67 5 15 0 4 16 -1,33 179,7617 21 5
22 Miray	Yağcı 4K 16 4 14,67 10 0 10 8 2 7,33 10 0 10 22 2
23 YUSUF	KAAN	DOĞAN 4K 0 0 0 1 0 1 22 2
24 SELİM	İLTER	DOĞAN 4K 17 1 16,67 16 3 15 22 2
25 Esra	Tanrıkulu	 4K 15 4 13,67 5 4 3,67 7 2 6,33 9 0 9 22 2
26 Ayşe	Deniz	Çelik 4K 10 10 6,67 9 1 8,67 6 3 5 9 1 8,67 22 2
27 ALİ	RIZA	GÜLTEKİN 8/D 9 8 6,33 10 0 10 9 1 8,67 6 4 4,67 22 5
28 EFNA	FATMA	ATACAN 8/D 14 6 12 7 2 6,33 7 2 6,33 6 4 4,67 22 5

ORTALAMA 8,7 7,6 6,2 6,3 2,5 5,4 6,4 2,3 5,6 5,8 2,2 5 4,5 4,4 3 7,1 6,6 4,9

1


