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Ortalamalar
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 9.58 8.60 6.71 5.08 3.86 3.79 5.87 3.12 4.83 5.67 2.39 4.87 6.07 6.58 3.88 8.98 8.15 6.26 41.24 32.70 30.34 219.852

İl Ortalaması 10.04 8.77 7.12 5.51 3.89 4.21 6.55 2.97 5.56 5.68 2.76 4.76 7.02 7.27 4.60 9.84 8.10 7.14 44.65 33.76 33.39 233.289
Okul Ortalaması 9.81 8.86 6.86 5.38 3.86 4.09 6.46 3.24 5.38 6.49 2.59 5.62 6.03 6.95 3.71 10.35 7.54 7.84 44.51 33.05 33.50 231.432

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 822 - SUDE YILDIZ 8 / A 15 5 13.33 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 15 1 14.67 17 2 16.33 74.00 11.00 70.34 401.230 3498 34 1 1
2 858 - NUR DİLER 8 / A 13 7 10.67 7 3 6.00 8 2 7.33 9 0 9.00 17 2 16.33 18 1 17.67 72.00 15.00 67.00 397.793 3790 38 2 2
3 880 - ZEYNEP İPEK BİÇİCİ 8 / A 14 4 12.67 9 0 9.00 8 1 7.67 9 1 8.67 11 2 10.33 16 3 15.00 67.00 11.00 63.34 362.726 7828 92 3 3
4 830 - EFNA ATACAN 8 / A 14 5 12.33 7 3 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 10 4 8.67 17 1 16.67 66.00 15.00 61.00 357.793 8492 101 4 4
5 836 - İLSUCAN KUMC U 8 / AB 13 5 11.33 7 3 6.00 8 1 7.67 10 0 10.00 11 1 10.67 14 6 12.00 63.00 16.00 57.67 336.548 11719 145 5 5
6 900 - SEMANUR ÇEVİK 8 / A 12 6 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 7 4 5.67 16 2 15.33 63.00 14.00 58.34 324.207 14009 169 6 6
7 888 - FURKAN AYDIN 8 / AB 11 7 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 3 8.00 15 5 13.33 63.00 17.00 57.34 318.281 15055 176 7 7
8 819 - NİLAY POLAT 8 / A 14 4 12.67 4 5 2.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 3 8.00 13 5 11.33 57.00 20.00 50.33 316.785 15341 179 8 8
9 855 - ELİF DERYA TEP İ 8 / A 13 7 10.67 9 0 9.00 8 2 7.33 4 1 3.67 6 1 5.67 14 4 12.67 54.00 15.00 49.01 301.541 18462 208 9 9

10 844 - MURAT KIYDAL 8 / A 10 10 6.67 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 8 9 5.00 16 4 14.67 60.00 27.00 51.01 292.637 20331 229 10 10
11 832 - EYLÜL GİZEM YAVAN 8 / AB 11 8 8.33 6 3 5.00 7 3 6.00 8 2 7.33 9 6 7.00 13 4 11.67 54.00 26.00 45.33 287.156 21661 245 11 11
12 886 - EREN ŞEHAP 8 / AB 11 9 8.00 10 0 10.00 8 2 7.33 8 1 7.67 6 4 4.67 14 6 12.00 57.00 22.00 49.67 283.230 22593 251 12 12
13 76 - AYHAN HATINOĞLU 8 / A 12 6 10.00 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 7 1 6.67 9 8 6.33 54.00 19.00 47.66 272.830 25316 276 13 13
14 0 - EMİR ORDU Ğ 8 / A 11 6 9.00 7 2 6.33 6 4 4.67 10 0 10.00 8 11 4.33 12 6 10.00 54.00 29.00 44.33 269.363 26198 280 14 14
15 815 - MELE BARDAKÇI 8 / A 11 8 8.33 6 4 4.67 7 3 6.00 9 1 8.67 4 3 3.00 14 6 12.00 51.00 25.00 42.67 266.904 26899 288 15 15
16 0 - ALİRIZA GÜLTEKİN 8 / A 11 9 8.00 5 5 3.33 6 3 5.00 7 3 6.00 5 9 2.00 15 5 13.33 49.00 34.00 37.66 259.481 28925 311 16 16
17 818 - MİKAİL TURMAZ 8 / A 12 8 9.33 7 3 6.00 7 3 6.00 10 0 10.00 7 11 3.33 10 9 7.00 53.00 34.00 41.66 249.096 31943 342 17 17
18 850 - SEVİLAY KARATAŞ 8 / AB 11 7 8.67 8 2 7.33 7 2 6.33 7 1 6.67 4 3 3.00 10 8 7.33 47.00 23.00 39.33 242.711 33778 366 18 18
19 895 - RÜMEYSA SAYGI 8 / A 10 10 6.67 4 4 2.67 7 2 6.33 8 2 7.33 5 4 3.67 9 5 7.33 43.00 27.00 34.00 228.904 37964 406 19 19
20 884 - BAHADIR KOKARCALI 8 / A 13 7 10.67 8 2 7.33 6 4 4.67 6 3 5.00 1 10 -2.33 10 7 7.67 44.00 33.00 33.01 220.059 40698 431 20 20
21 874 - SACİDE NUR AYGÖREN 8 / AB 9 9 6.00 5 5 3.33 5 4 3.67 9 1 8.67 5 11 1.33 10 7 7.67 43.00 37.00 30.67 212.104 43412 462 21 21
22 817 - MELISAKAYA 8 / A 11 9 8.00 3 7 0.67 5 5 3.33 6 4 4.67 5 11 1.33 8 11 4.33 38.00 47.00 22.33 193.793 50205 530 22 22
23 807 - ESMANUR OLCAN 8 / A 10 6 8.00 2 3 1.00 5 3 4.00 4 2 3.33 3 6 1.00 7 8 4.33 31.00 28.00 21.66 191.333 51122 537 23 23
24 8090 - FURKAN EFE TELLİ 8 / A 7 13 2.67 3 3 2.00 7 3 6.00 0 0 0.00 2 4 0.67 12 6 10.00 31.00 29.00 21.34 190.904 51164 538 24 24
25 495 - SEMİYE UÇAR 8 / A 7 11 3.33 2 7 -0.33 6 4 4.67 6 4 4.67 4 8 1.33 10 7 7.67 35.00 41.00 21.34 186.415 52934 547 25 25
26 899 - TUANA DOĞAN 8 / A 6 9 3.00 2 2 1.33 7 2 6.33 7 1 6.67 3 1 2.67 7 5 5.33 32.00 20.00 25.33 186.415 52934 547 25 25
27 221 - MAHİRASIAN 8 / A 11 8 8.33 5 5 3.33 4 5 2.33 1 5 -0.67 5 8 2.33 5 10 1.67 31.00 41.00 17.32 180.459 55382 569 27 27
28 991 - HALİL EFE DURMUŞCAN 8 / A 9 7 6.67 5 4 3.67 3 7 0.67 8 2 7.33 3 4 1.67 5 10 1.67 33.00 34.00 21.68 176.607 56793 582 28 28
29 839 - KÜBRA AĞAR 8 / AB 7 8 4.33 5 4 3.67 7 3 6.00 7 3 6.00 2 7 -0.33 5 5 3.33 33.00 30.00 23.00 166.652 60932 612 29 29
30 846 - NURİCAN BAYMUŞ 8 / AB 5 10 1.67 2 5 0.33 3 7 0.67 2 4 0.67 2 4 0.67 8 9 5.00 22.00 39.00 9.01 145.970 69937 696 30 30
31 485 - * N R * ÇI*A L 8 / AB 6 14 1.33 0 10 -3.33 3 7 0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 7 13 2.67 25.00 65.00 3.34 128.637 77171 745 31 31
32 849 - SENEM UĞUR 8 / AB 6 14 1.33 5 5 3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 7 13 2.67 4 16 -1.33 30.00 60.00 10.00 126.681 77842 756 32 32
33 848 - SELİN SERTTAŞ 8 / AB 7 13 2.67 6 4 4.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 10 -1.33 6 13 1.67 26.00 55.00 7.68 124.756 78520 761 33 33
34 85 - NEJLA AKSAK 8 / AB 8 12 4.00 2 8 -0.67 6 3 5.00 2 8 -0.67 2 18 -4.00 6 14 1.33 26.00 63.00 4.99 113.304 82869 795 34 34
35 856 - DEYYAN BUĞRA BOZOĞLU 8 / A 3 16 -2.33 4 6 2.00 8 2 7.33 4 6 2.00 6 14 1.33 5 14 0.33 30.00 58.00 10.66 112.815 83111 797 35 35
36 852 - MUHAMMET CAN İBİLİ 8 / A 5 15 0.00 0 10 -3.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 4 16 -1.33 4 16 -1.33 19.00 71.00 -4.66 81.274 90267 838 36 36
37 893 - MELİSA İLKNUR 8 / A 4 16 -1.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 3 16 -2.33 2 18 -4.00 17.00 72.00 -6.99 55.600 91891 855 37 37


