
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 8. SINIF BEYİN TAKIMI 1.DENEME SINAVI 15 82 1278 10842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,66 5 4 3,93 6 3 4,78 6 3 4,53 6 7 3,41 10 8 7,14 42 33 31,45 222,680

Okul Ortalaması 13 4 11,13 6 2 4,93 7 2 6,20 7 1 6,79 6 3 5,36 13 4 11,80 52 16 46,21 286,570

KATILIMLAR

1 822 SUDE YILDIZ 8D 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 14 0 14,00 18 1 17,67 76 7 73,67 424,597 1 1 1 42 271

2 888 FURKAN AYDIN 8B 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 11 0 11,00 19 1 18,67 74 7 71,68 401,930 1 2 2 63 482

3 858 FATMA NUR DİLER 8C 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 0 9,00 13 2 12,33 18 2 17,33 70 14 65,32 383,133 1 3 3 87 702

4 836 İLSUCAN KUMCU 8B 18 2 17,33 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 5 7,33 19 1 18,67 70 14 65,33 381,607 2 4 4 89 720

5 830 EFNA FATMA ATACAN 8D 16 4 14,67 7 3 6,00 7 2 6,33 10 0 10,00 11 1 10,67 16 3 15,00 67 13 62,67 370,397 2 5 5 101 872

6 819 NİLAY POLAT 8A 12 6 10,00 5 3 4,00 8 0 8,00 8 0 8,00 8 4 6,67 15 2 14,33 56 15 51,00 311,983 1 6 6 197 1982

7 815 MELEK BARDAKÇI 8A 15 3 14,00 7 2 6,33 8 2 7,33 8 0 8,00 4 5 2,33 14 6 12,00 56 18 49,99 293,363 2 7 7 256 2497

8 900 SEMANUR ÇEVİK 8D 12 4 10,67 7 1 6,67 7 2 6,33 7 2 6,33 5 3 4,00 15 4 13,67 53 16 47,67 292,413 3 8 8 264 2531

9 855 ELİF DERYA TEPSİ 8C 14 5 12,33 7 1 6,67 7 3 6,00 5 3 4,00 15 3 14,00 48 15 43,00 288,543 2 9 9 279 2624

10 841 BUSE NAZ YENTÜR 8B 15 1 14,67 5 1 4,67 5 3 4,00 2 1 1,67 11 3 10,00 38 9 35,01 255,370 3 10 14 407 3638

11 807 ESMANUR OLCAN 8A 11 4 9,67 3 3 2,00 8 1 7,67 6 2 5,33 2 4 0,67 10 7 7,67 40 21 33,01 223,533 3 11 16 546 4802

12 853 SUDE NAZ YENTÜR 8B 11 3 10,00 5 0 5,00 8 2 7,33 8 0 8,00 5 3 4,00 37 8 34,33 210,747 4 12 19 592 5320

13 846 NURİ CAN BAYMUŞ 8B 8 9 5,00 3 4 1,67 5 4 3,67 2 2 1,33 4 2 3,33 11 9 8,00 33 30 23,00 203,770 5 13 22 629 5595

14 896 ELİF GÜL TATAR 8C 7 10 3,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 5 1,33 1 11 -2,67 9 8 6,33 32 42 18,00 155,327 3 14 42 904 7811

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
8A 8B 8C 8D

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
8A 8B 8C 8D



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BEYİN TAKIMI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR OLCAN 807 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
223,533 222,680 3 11 16 546 4802

Puanı Hesaplanan: 14 81 1274 10823

Katılımlar: 3 15 82 1278 10842

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 4 9,67 48 11,22 11,13 7,66

Tarih 10 3 3 2,00 20 4,11 4,93 3,93

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,67 6,20 4,78

İngilizce 10 6 2 5,33 53 7,11 6,79 4,53

Matematik 20 2 4 0,67 3 3,22 5,36 3,41

Fen 20 10 7 7,67 38 11,33 11,80 7,14

Toplam: 90 40 21 33,00 37 44,67 44,96 30,55

Sözel (TÜR)  AADBB  A C bDdBcBDa

Cevap Anh. B DAADBBDCACCACDABBBDC

Sözel (TAR) dAA Cad   

Cevap Anh. B BAADCCBCBD

Sözel (DİN) CADD ABaDB

Cevap Anh. B CADDCABBDB

Sözel (İNG) DCCaB cC A

Cevap Anh. B DCCDBBACBA

Sayısal (MAT)     D c      Dd d  a

Cevap Anh. B CBCCDCBBBABDADCCABAB

Sayısal (FEN)  CADd dAbDAddaDCAaD 

Cevap Anh. B DCADCDBAADABBDDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 4 55

Türkçe 20 11 4 55

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 3 30

Tarih 10 3 3 30

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80

Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG) 10 6 2 60

İngilizce 10 6 2 60

Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 4 10

Matematik 20 2 4 10

Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 2 0

Sayısal (FEN) 20 10 7 50

Fen 20 10 7 50

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 4 4 44
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 2 25
DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BEYİN TAKIMI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK BARDAKÇI 815 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
293,363 222,680 2 7 7 256 2497

Puanı Hesaplanan: 14 81 1274 10823

Katılımlar: 3 15 82 1278 10842

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 11,22 11,13 7,66

Tarih 10 7 2 6,33 63 4,11 4,93 3,93

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,67 6,20 4,78

İngilizce 10 8 0 8,00 80 7,11 6,79 4,53

Matematik 20 4 5 2,33 12 3,22 5,36 3,41

Fen 20 14 6 12,00 60 11,33 11,80 7,14

Toplam: 90 56 18 50,00 56 44,67 44,96 30,55

Sözel (TÜR) ADBaDCAaCACDA BBBD c

Cevap Anh. A ADBBDCACCACDACBBBDDA

Sözel (TAR) AADCC CcDa

Cevap Anh. A AADCCBCBDB

Sözel (DİN) DDCABaDBbA

Cevap Anh. A DDCABBDBCA

Sözel (İNG) CDB ACBA C

Cevap Anh. A CDBBACBADC

Sayısal (MAT) CbCc B ac Dd        

Cevap Anh. A CDCBBBABDADCCABABCBC

Sayısal (FEN) ADCDBcAbbBBaDCdbDBDC

Cevap Anh. A ADCDBAADABBDDCACDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 3 75

Türkçe 20 15 3 75

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 2 70

Tarih 10 7 2 70

Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 0 80

İngilizce 10 8 0 80

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 1 0 50

Sayısal (MAT) 20 4 5 20

Matematik 20 4 5 20

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 2 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 5 4 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BEYİN TAKIMI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NİLAY POLAT 819 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
311,983 222,680 1 6 6 197 1982

Puanı Hesaplanan: 14 81 1274 10823

Katılımlar: 3 15 82 1278 10842

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 11,22 11,13 7,66

Tarih 10 5 3 4,00 40 4,11 4,93 3,93

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 7,67 6,20 4,78

İngilizce 10 8 0 8,00 80 7,11 6,79 4,53

Matematik 20 8 4 6,67 33 3,22 5,36 3,41

Fen 20 15 2 14,33 72 11,33 11,80 7,14

Toplam: 90 56 15 51,00 57 44,67 44,96 30,55

Sözel (TÜR) aAdDBBc bCCbdDABBBD 

Cevap Anh. B DAADBBDCACCACDABBBDC

Sözel (TAR) B ADCC acb

Cevap Anh. B BAADCCBCBD

Sözel (DİN) CADDCAB D 

Cevap Anh. B CADDCABBDB

Sözel (İNG) DCCDB ACB 

Cevap Anh. B DCCDBBACBA

Sayısal (MAT) CBCC CdB  dcbD     B

Cevap Anh. B CBCCDCBBBABDADCCABAB

Sayısal (FEN) DdAD DBAADABB DCAdD 

Cevap Anh. B DCADCDBAADABBDDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 6 60

Türkçe 20 12 6 60

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 5 3 50

Tarih 10 5 3 50

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 0 80

Din K.ve A.B. 10 8 0 80

Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG) 10 8 0 80

İngilizce 10 8 0 80

Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 3 2 0 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 4 40

Matematik 20 8 4 40

Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 15 2 75

Fen 20 15 2 75

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 6 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BEYİN TAKIMI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE NAZ YENTÜR 841 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
255,370 222,680 3 10 14 407 3638

Puanı Hesaplanan: 14 81 1274 10823

Katılımlar: 6 15 82 1278 10842

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 1 14,67 73 10,44 11,13 7,66

Tarih 10 5 1 4,67 47 4,06 4,93 3,93

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 5,11 6,20 4,78

Matematik 20 2 1 1,67 8 4,60 5,36 3,41

Fen 20 11 3 10,00 50 9,84 11,80 7,14

Toplam: 90 38 9 35,00 39 38,33 44,96 30,55

Sözel (TÜR) ADBB CACC CD  BBBDDc

Cevap Anh. A ADBBDCACCACDACBBBDDA

Sözel (TAR) AADCCa    

Cevap Anh. A AADCCBCBDB

Sözel (DİN) DD AadDBb 

Cevap Anh. A DDCABBDBCA

Sayısal (MAT) C C             a   

Cevap Anh. A CDCBBBABDADCCABABCBC

Sayısal (FEN)   dDBAADAaB DCA  dD 

Cevap Anh. A ADCDBAADABBDDCACDBDC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 1 75

Türkçe 20 15 1 75

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 1 50

Tarih 10 5 1 50

Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 0 67
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0

Sözel (DİN) 10 5 3 50

Din K.ve A.B. 10 5 3 50

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 1 10

Matematik 20 2 1 10

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 0 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 11 3 55

Fen 20 11 3 55

DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 0 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 4 2 44
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 0 75
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BEYİN TAKIMI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN AYDIN 888 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
401,930 222,680 1 2 2 63 482

Puanı Hesaplanan: 14 81 1274 10823

Katılımlar: 6 15 82 1278 10842

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,44 11,13 7,66

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,06 4,93 3,93

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,11 6,20 4,78

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,07 6,79 4,53

Matematik 20 11 0 11,00 55 4,60 5,36 3,41

Fen 20 19 1 18,67 93 9,84 11,80 7,14

Toplam: 90 74 7 71,67 80 38,33 44,96 30,55

Sözel (TÜR) dDBBcCACCbCDACBBBaDA

Cevap Anh. A ADBBDCACCACDACBBBDDA

Sözel (TAR) AADCCdCBDB

Cevap Anh. A AADCCBCBDB

Sözel (DİN) DDCABdDBCA

Cevap Anh. A DDCABBDBCA

Sözel (İNG) CDBBACBADC

Cevap Anh. A CDBBACBADC

Sayısal (MAT) C CB B B  DCC B B  C

Cevap Anh. A CDCBBBABDADCCABABCBC

Sayısal (FEN) ADCDBAADABdDDCACDBDC

Cevap Anh. A ADCDBAADABBDDCACDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 11 0 55

Matematik 20 11 0 55

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 19 1 95

Fen 20 19 1 95

DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 9 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BEYİN TAKIMI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İLSUCAN KUMCU 836 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
381,607 222,680 2 4 4 89 720

Puanı Hesaplanan: 14 81 1274 10823

Katılımlar: 6 15 82 1278 10842

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 10,44 11,13 7,66

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,06 4,93 3,93

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,11 6,20 4,78

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,07 6,79 4,53

Matematik 20 9 5 7,33 37 4,60 5,36 3,41

Fen 20 19 1 18,67 93 9,84 11,80 7,14

Toplam: 90 70 14 65,33 73 38,33 44,96 30,55

Sözel (TÜR) ADBBbCACCACDAdBBBDDA

Cevap Anh. A ADBBDCACCACDACBBBDDA

Sözel (TAR) AADbCaCcbB

Cevap Anh. A AADCCBCBDB

Sözel (DİN) DDCABaDBbA

Cevap Anh. A DDCABBDBCA

Sözel (İNG) CDBBACBADC

Cevap Anh. A CDBBACBADC

Sayısal (MAT) C CBaB dDbD C  dd BC

Cevap Anh. A CDCBBBABDADCCABABCBC

Sayısal (FEN) ADCDBAADABBbDCACDBDC

Cevap Anh. A ADCDBAADABBDDCACDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 9 5 45

Matematik 20 9 5 45

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 19 1 95

Fen 20 19 1 95

DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BEYİN TAKIMI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NURİ CAN BAYMUŞ 846 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
203,770 222,680 5 13 22 629 5595

Puanı Hesaplanan: 14 81 1274 10823

Katılımlar: 6 15 82 1278 10842

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 10,44 11,13 7,66

Tarih 10 3 4 1,67 17 4,06 4,93 3,93

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,11 6,20 4,78

İngilizce 10 2 2 1,33 13 6,07 6,79 4,53

Matematik 20 4 2 3,33 17 4,60 5,36 3,41

Fen 20 11 9 8,00 40 9,84 11,80 7,14

Toplam: 90 33 30 23,00 26 38,33 44,96 30,55

Sözel (TÜR)  bdDBB CAdacCcbBBd b

Cevap Anh. B DAADBBDCACCACDABBBDC

Sözel (TAR) B AcC da a

Cevap Anh. B BAADCCBCBD

Sözel (DİN) CcDDCdd cB

Cevap Anh. B CADDCABBDB

Sözel (İNG)  C  a A d 

Cevap Anh. B DCCDBBACBA

Sayısal (MAT) C C    d     cC    B

Cevap Anh. B CBCCDCBBBABDADCCABAB

Sayısal (FEN) bddDdDBcADbBdcDCACcB

Cevap Anh. B DCADCDBAADABBDDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 9 40

Türkçe 20 8 9 40

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 4 30

Tarih 10 3 4 30

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0

Sözel (İNG) 10 2 2 20

İngilizce 10 2 2 20

Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 1 0 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 3 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 2 20

Matematik 20 4 2 20

Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25

Sayısal (FEN) 20 11 9 55

Fen 20 11 9 55

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 4 5 44
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BEYİN TAKIMI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ YENTÜR 853 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
210,747 222,680 4 12 19 592 5320

Puanı Hesaplanan: 14 81 1274 10823

Katılımlar: 6 15 82 1278 10842

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 3 10,00 50 10,44 11,13 7,66

Tarih 10 5 0 5,00 50 4,06 4,93 3,93

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,11 6,20 4,78

İngilizce 10 8 0 8,00 80 6,07 6,79 4,53

Fen 20 5 3 4,00 20 9,84 11,80 7,14

Toplam: 90 37 8 34,33 38 38,33 44,96 30,55

Sözel (TÜR) ADBBcCAaC CD  a BD  

Cevap Anh. A ADBBDCACCACDACBBBDDA

Sözel (TAR) AA CC  B  

Cevap Anh. A AADCCBCBDB

Sözel (DİN) DDCABdDaCA

Cevap Anh. A DDCABBDBCA

Sözel (İNG) CDB AC ADC

Cevap Anh. A CDBBACBADC

Sayısal (FEN)  DdDaA D  B      a  

Cevap Anh. A ADCDBAADABBDDCACDBDC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 3 55

Türkçe 20 11 3 55

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 3 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 0 50

Tarih 10 5 0 50

Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 0 33
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 0 80

İngilizce 10 8 0 80

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100

Sayısal (FEN) 20 5 3 25

Fen 20 5 3 25

DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 0 50
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 1 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BEYİN TAKIMI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DERYA TEPSİ 855 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
288,543 222,680 2 9 9 279 2624

Puanı Hesaplanan: 14 81 1274 10823

Katılımlar: 3 15 82 1278 10842

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 9,33 11,13 7,66

Tarih 10 7 1 6,67 67 6,22 4,93 3,93

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,00 6,20 4,78

Matematik 20 5 3 4,00 20 4,55 5,36 3,41

Fen 20 15 3 14,00 70 12,55 11,80 7,14

Toplam: 90 48 15 43,00 48 42,11 44,96 30,55

Sözel (TÜR) dDBacCACCcCDACBBB Db

Cevap Anh. A ADBBDCACCACDACBBBDDA

Sözel (TAR) AA CC CdDB

Cevap Anh. A AADCCBCBDB

Sözel (DİN) DcdABaDBCA

Cevap Anh. A DDCABBDBCA

Sayısal (MAT) C Cc   BD Da    a   

Cevap Anh. A CDCBBBABDADCCABABCBC

Sayısal (FEN) ADCDBAADABBa aACDBc 

Cevap Anh. A ADCDBAADABBDDCACDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 5 70

Türkçe 20 14 5 70

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 0 75
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 1 70

Tarih 10 7 1 70

Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 0 67
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 3 25

Matematik 20 5 3 25

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 15 3 75

Fen 20 15 3 75

DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 6 3 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 0 75
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 0 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BEYİN TAKIMI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÜL TATAR 896 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
155,327 222,680 3 14 42 904 7811

Puanı Hesaplanan: 14 81 1274 10823

Katılımlar: 3 15 82 1278 10842

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 10 3,67 18 9,33 11,13 7,66

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,22 4,93 3,93

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,00 6,20 4,78

İngilizce 10 3 5 1,33 13 5,16 6,79 4,53

Matematik 20 1 11 -2,67 -13 4,55 5,36 3,41

Fen 20 9 8 6,33 32 12,55 11,80 7,14

Toplam: 90 32 42 18,00 20 42,11 44,96 30,55

Sözel (TÜR) ADacD ACdcdcc BaBb b

Cevap Anh. A ADBBDCACCACDACBBBDDA

Sözel (TAR) cADCdBCBcc

Cevap Anh. A AADCCBCBDB

Sözel (DİN) DDaAadDBCd

Cevap Anh. A DDCABBDBCA

Sözel (İNG) accBAC d d

Cevap Anh. A CDBBACBADC

Sayısal (MAT)    a  b c cabcadBa b

Cevap Anh. A CDCBBBABDADCCABABCBC

Sayısal (FEN) A dDBAbD aBaDd daBDa

Cevap Anh. A ADCDBAADABBDDCACDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 10 35

Türkçe 20 7 10 35

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 5 30

İngilizce 10 3 5 30

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 1 11 5

Matematik 20 1 11 5

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 4 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 9 8 45

Fen 20 9 8 45

DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 0 50
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 1 6 11
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BEYİN TAKIMI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR DİLER 858 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
383,133 222,680 1 3 3 87 702

Puanı Hesaplanan: 14 81 1274 10823

Katılımlar: 3 15 82 1278 10842

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 9,33 11,13 7,66

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,22 4,93 3,93

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,00 6,20 4,78

İngilizce 10 9 0 9,00 90 5,16 6,79 4,53

Matematik 20 13 2 12,33 62 4,55 5,36 3,41

Fen 20 18 2 17,33 87 12,55 11,80 7,14

Toplam: 90 70 14 65,33 73 42,11 44,96 30,55

Sözel (TÜR) DAADBBcCAaCAbDcBBBab

Cevap Anh. B DAADBBDCACCACDABBBDC

Sözel (TAR) BAADCCdCcD

Cevap Anh. B BAADCCBCBD

Sözel (DİN) CADDCABcDd

Cevap Anh. B CADDCABBDB

Sözel (İNG) DCCDB ACBA

Cevap Anh. B DCCDBBACBA

Sayısal (MAT)  BCC CBBBABaAD   BdB

Cevap Anh. B CBCCDCBBBABDADCCABAB

Sayısal (FEN) DdADCDBAADABBaDCACDB

Cevap Anh. B DCADCDBAADABBDDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG) 10 9 0 90

İngilizce 10 9 0 90

Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 13 2 65

Matematik 20 13 2 65

Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 5 0 83
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25

Sayısal (FEN) 20 18 2 90

Fen 20 18 2 90

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 8 1 89
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BEYİN TAKIMI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EFNA FATMA ATACAN 830 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,397 222,680 2 5 5 101 872

Puanı Hesaplanan: 14 81 1274 10823

Katılımlar: 3 15 82 1278 10842

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,22 11,13 7,66

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,22 4,93 3,93

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,11 6,20 4,78

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,78 6,79 4,53

Matematik 20 11 1 10,67 53 9,56 5,36 3,41

Fen 20 16 3 15,00 75 15,45 11,80 7,14

Toplam: 90 67 13 62,67 70 61,34 44,96 30,55

Sözel (TÜR) ADBBcCAabACDAdBBBDDA

Cevap Anh. A ADBBDCACCACDACBBBDDA

Sözel (TAR) AADbCBCBbd

Cevap Anh. A AADCCBCBDB

Sözel (DİN) DDdAa DBCA

Cevap Anh. A DDCABBDBCA

Sözel (İNG) CDBBACBADC

Cevap Anh. A CDBBACBADC

Sayısal (MAT) C CBc A  ADC   AB BC

Cevap Anh. A CDCBBBABDADCCABABCBC

Sayısal (FEN) dDCDBAADdBc DCACDBDC

Cevap Anh. A ADCDBAADABBDDCACDBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 11 1 55

Matematik 20 11 1 55

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 0 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 16 3 80

Fen 20 16 3 80

DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 1 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BEYİN TAKIMI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR ÇEVİK 900 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
292,413 222,680 3 8 8 264 2531

Puanı Hesaplanan: 14 81 1274 10823

Katılımlar: 3 15 82 1278 10842

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 4 10,67 53 14,22 11,13 7,66

Tarih 10 7 1 6,67 67 6,22 4,93 3,93

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 7,11 6,20 4,78

İngilizce 10 7 2 6,33 63 8,78 6,79 4,53

Matematik 20 5 3 4,00 20 9,56 5,36 3,41

Fen 20 15 4 13,67 68 15,45 11,80 7,14

Toplam: 90 53 16 47,67 53 61,34 44,96 30,55

Sözel (TÜR)   dDB c ACbACcABBBDC

Cevap Anh. B DAADBBDCACCACDABBBDC

Sözel (TAR) BAA CC CcD

Cevap Anh. B BAADCCBCBD

Sözel (DİN) CADDdAa DB

Cevap Anh. B CADDCABBDB

Sözel (İNG)  aCDBBcCBA

Cevap Anh. B DCCDBBACBA

Sayısal (MAT)   CC  a   cDAD     a

Cevap Anh. B CBCCDCBBBABDADCCABAB

Sayısal (FEN) DCdDCDBbAcABBDDC CbB

Cevap Anh. B DCADCDBAADABBDDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 4 60

Türkçe 20 12 4 60

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 1 70

Tarih 10 7 1 70

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 0 67
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG) 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70

Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 3 25

Matematik 20 5 3 25

Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 15 4 75

Fen 20 15 4 75

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 1 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF BEYİN TAKIMI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE YILDIZ 822 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
424,597 222,680 1 1 1 42 271

Puanı Hesaplanan: 14 81 1274 10823

Katılımlar: 3 15 82 1278 10842

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,22 11,13 7,66

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,22 4,93 3,93

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,11 6,20 4,78

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,78 6,79 4,53

Matematik 20 14 0 14,00 70 9,56 5,36 3,41

Fen 20 18 1 17,67 88 15,45 11,80 7,14

Toplam: 90 76 7 73,67 82 61,34 44,96 30,55

Sözel (TÜR) DAADBBcCACCbCDABBBDC

Cevap Anh. B DAADBBDCACCACDABBBDC

Sözel (TAR) BbADCCdCcD

Cevap Anh. B BAADCCBCBD

Sözel (DİN) CADDCABaDB

Cevap Anh. B CADDCABBDB

Sözel (İNG) DCCDBBACBA

Cevap Anh. B DCCDBBACBA

Sayısal (MAT)  BCC CBBBABD DC  B B

Cevap Anh. B CBCCDCBBBABDADCCABAB

Sayısal (FEN) DCADCDBAADABBaDC CDB

Cevap Anh. B DCADCDBAADABBDDCACDB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 14 0 70

Matematik 20 14 0 70

Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 5 0 83
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 0 50

Sayısal (FEN) 20 18 1 90

Fen 20 18 1 90

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 9 7 1 78
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
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