
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI 68 68 68 997

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 6,50 5 4 4,22 4 5 2,55 4 5 2,47 6 9 3,00 9 9 5,88 38 40 24,62 200,990

Okul Ortalaması 8 9 5,33 5 4 3,33 4 5 2,91 3 5 1,83 5 9 1,65 7 10 3,45 33 42 18,50 171,130

KATILIMLAR

1 669 NİSANUR TÜRK 6C 18 1 17,67 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 5 4 3,67 18 1 17,67 69 8 66,35 362,523 1 1 1 1 33

2 653 CEMRE KILLI 6C 17 1 16,67 9 0 9,00 8 1 7,67 3 7 0,67 9 7 6,67 14 6 12,00 60 22 52,68 324,973 2 2 2 2 73

3 651 HASRET AKSOY 6B 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 10 5,67 15 3 14,00 64 23 56,34 322,057 1 3 3 3 80

4 689 CİHAN ÇALAR 6C 12 3 11,00 9 1 8,67 5 4 3,67 5 2 4,33 7 2 6,33 14 5 12,33 52 17 46,33 296,780 3 4 4 4 124

5 610 ZEYNEP MÜLAYİM 6A 14 3 13,00 9 1 8,67 6 3 5,00 9 1 8,67 7 4 5,67 11 6 9,00 56 18 50,01 295,163 1 5 5 5 128

6 633 HAKKI ÇAĞDAŞ ÜNAL 6B 13 4 11,67 8 1 7,67 5 3 4,00 8 1 7,67 6 7 3,67 13 5 11,33 53 21 46,01 282,790 2 6 6 6 158

7 605 YAĞMUR MALCI 6C 11 9 8,00 7 3 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 8 4 6,67 13 7 10,67 50 32 39,34 269,427 4 7 7 7 197

8 690 ELİF SU KARAKILÇIKK 6D 12 6 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 5 4 3,67 12 8 9,33 53 24 44,99 267,610 1 8 8 8 203

9 615 CEREN YAĞMUR KARACA6C 12 6 10,00 9 1 8,67 4 5 2,33 6 4 4,67 4 7 1,67 14 6 12,00 49 29 39,34 257,610 5 9 9 9 222

10 656 ECE BİLİK 6C 12 8 9,33 8 2 7,33 4 6 2,00 5 5 3,33 7 13 2,67 14 6 12,00 50 40 36,66 255,067 6 10 10 10 228

11 688 EFE ÇOPUR 6C 10 10 6,67 8 2 7,33 7 3 6,00 3 7 0,67 8 12 4,00 13 7 10,67 49 41 35,34 244,187 7 11 11 11 262

12 663 BUSE ÖZKAYA 6C 11 8 8,33 8 1 7,67 5 3 4,00 3 3 2,00 0 1 -0,33 15 4 13,67 42 20 35,34 240,817 8 12 12 12 277

13 643 MUSTAFA DENİZ 6B 12 8 9,33 2 8 -0,67 8 2 7,33 6 4 4,67 10 10 6,67 8 12 4,00 46 44 31,33 234,053 3 13 13 13 299

14 649 NİL S HAMİYET ÜNEN 6B 10 9 7,00 7 3 6,00 7 2 6,33 5 4 3,67 8 3 7,00 7 10 3,67 44 31 33,67 230,907 4 14 14 14 310

15 674 ELİF CİLGÖRÜZOĞLU 6D 12 4 10,67 7 0 7,00 5 4 3,67 1 6 -1,00 4 9 1,00 12 7 9,67 41 30 31,01 230,650 2 15 15 15 311

16 695 DAMLA GİZLENCİ 6A 11 1 10,67 7 1 6,67 7 2 6,33 2 2 1,33 1 0 1,00 10 7 7,67 38 13 33,67 228,333 2 16 16 16 319

17 676 BÜLENT AKGÜMÜŞ 6C 10 7 7,67 7 3 6,00 5 4 3,67 2 2 1,33 4 9 1,00 13 7 10,67 41 32 30,34 224,460 9 17 17 17 328

18 613 ERDEM ÇELİK 6C 8 10 4,67 5 4 3,67 6 3 5,00 2 1 1,67 4 5 2,33 13 6 11,00 38 29 28,34 218,923 10 18 18 18 350

19 682 SELİNAY EBET 6C 8 8 5,33 3 3 2,00 6 3 5,00 2 6 0,00 8 3 7,00 8 6 6,00 35 29 25,33 218,403 11 19 19 19 353

20 640 FEVZİ EGE GÜRER 6B 11 9 8,00 6 4 4,67 6 4 4,67 2 2 1,33 3 1 2,67 6 6 4,00 34 26 25,34 199,007 5 20 20 20 445

21 616 ABDULLAH GÜNEŞ 6D 9 3 8,00 3 0 3,00 1 2 0,33 2 2 1,33 6 2 5,33 2 3 1,00 23 12 18,99 189,383 3 21 21 21 501

22 631 YİĞİT AHMET BİLİK 6A 14 4 12,67 4 6 2,00 5 4 3,67 1 6 -1,00 2 9 -1,00 8 11 4,33 34 40 20,67 188,530 3 22 22 22 502

23 693 ALEYNA AL 6B 10 8 7,33 9 1 8,67 5 4 3,67 4 2 3,33 2 4 0,67 7 12 3,00 37 31 26,67 186,650 6 23 23 23 510

24 622 EMİNE GÜRBÜZ 6A 5 13 0,67 9 1 8,67 5 5 3,33 5 5 3,33 7 3 6,00 3 1 2,67 34 28 24,67 186,093 4 24 24 24 516

25 667 HADI MIRA 6D 11 8 8,33 5 4 3,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 13 0,67 5 10 1,67 40 41 26,34 185,380 4 25 25 25 523

26 31 IRMAK COŞMAN 6A 11 9 8,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 9 11 5,33 6 14 1,33 33 57 14,00 181,667 5 26 26 26 547

27 627 GÜLİSTAN SUKU 6C 8 12 4,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 7 12 3,00 8 12 4,00 35 54 17,00 173,330 12 27 27 27 587

28 673 GÖZDE BAYRAKTAR 6D 9 4 7,67 7 1 6,67 3 4 1,67 4 3 3,00 2 8 -0,67 5 7 2,67 30 27 21,01 169,947 5 28 28 28 612

29 626 ECRİN YAŞAR 6B 8 11 4,33 4 6 2,00 6 4 4,67 4 4 2,67 3 6 1,00 8 12 4,00 33 43 18,67 167,767 7 29 29 29 625

30 612 ILGIN GÖKÇE 6A 11 9 8,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 8 12 4,00 31 59 11,33 160,467 6 30 30 30 661

31 608 BURAK YAŞAR 6C 8 10 4,67 3 1 2,67 2 5 0,33 3 1 2,67 4 9 1,00 6 9 3,00 26 35 14,34 157,653 13 31 31 31 677

32 624 AYŞEGÜL ALTIN 6B 8 11 4,33 6 3 5,00 8 1 7,67 6 3 5,00 1 3 0,00 3 9 0,00 32 30 22,00 154,207 8 32 32 32 691

33 634 EMRE OLCAN 6C 8 11 4,33 5 4 3,67 7 3 6,00 2 6 0,00 6 11 2,33 5 15 0,00 33 50 16,33 153,700 14 33 33 33 695

34 0 FADİ KEFBUJE  6 10 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 4 0,67 6 13 1,67 8 11 4,33 28 52 10,68 152,253 1 34 34 34 710

35 696 HASAN BOZOĞLU 6B 7 13 2,67 2 5 0,33 3 5 1,33 1 7 -1,33 7 9 4,00 5 11 1,33 25 50 8,33 147,073 9 35 35 35 736

36 603 HACI İBRAHİM GÖÇER 6A 9 8 6,33 7 1 6,67 5 3 4,00 1 0 1,00 1 6 -1,00 4 12 0,00 27 30 17,00 145,843 7 36 36 36 742

37 639 AHMET ESED AYDIN 6D 7 8 4,33 4 3 3,00 6 3 5,00 3 5 1,33 0 5 -1,67 5 7 2,67 25 31 14,66 142,240 6 37 37 37 755

38 623 DİLARA DAĞ 6A 9 7 6,67 3 7 0,67 3 6 1,00 2 3 1,00 3 7 0,67 20 30 10,01 141,937 8 38 38 38 757

39 617 NAZLI YILMAZ 6A 4 6 2,00 4 1 3,67 6 2 5,33 2 3 1,00 2 4 0,67 3 4 1,67 21 20 14,34 141,420 9 39 39 39 759

40 687 EMRAH YILMAZ 6B 9 11 5,33 2 8 -0,67 5 4 3,67 3 7 0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 30 59 10,33 140,447 10 40 40 40 766

41 698 ECE KAR BOYUN 6D 5 13 0,67 1 8 -1,67 6 4 4,67 3 7 0,67 8 12 4,00 5 15 0,00 28 59 8,34 135,940 7 41 41 41 783

42 654 ERDAL HÜS IN PARMAK6A 5 13 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 3 16 -2,33 9 11 5,33 30 57 11,01 130,723 10 42 42 42 806

43 662 DİDEMMMALCI 6A 6 6 4,00 5 4 3,67 4 2 3,33 2 2 1,33 1 3 0,00 1 6 -1,00 19 23 11,33 129,357 11 43 43 43 813

44 660 ARDA TOKÖZ 6B 7 13 2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 5 1,33 2 6 0,00 22 44 7,33 128,720 11 44 44 44 816

45 0 *N *    BA *Y 6C 7 13 2,67 4 5 2,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 7 12 3,00 28 60 8,01 128,003 15 45 45 45 817

46 619 YASİN MERT ÜNAL 6D 7 13 2,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 9 11 5,33 3 17 -2,67 24 66 1,99 127,373 8 46 46 46 819

47 672 AHMETÇINARKAY* 6D 8 12 4,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 6 1,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 27 62 6,33 125,497 9 47 47 47 830
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI 68 68 68 997

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 6,50 5 4 4,22 4 5 2,55 4 5 2,47 6 9 3,00 9 9 5,88 38 40 24,62 200,990

Okul Ortalaması 8 9 5,33 5 4 3,33 4 5 2,91 3 5 1,83 5 9 1,65 7 10 3,45 33 42 18,50 171,130

KATILIMLAR

48 0 EMİR DEVRİMPOLA T 6D 3 12 -1,00 2 7 -0,33 5 5 3,33 2 6 0,00 6 12 2,00 5 10 1,67 23 52 5,67 122,507 10 48 48 48 850

49 0 ZAHİDE DOĞAN 6C 4 15 -1,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 6 1,00 7 12 3,00 6 14 1,33 23 64 1,66 119,690 16 49 49 49 859

50 699 TUANA ÖMÜR ÇOŞKUN6D 8 12 4,00 5 4 3,67 2 7 -0,33 5 5 3,33 3 11 -0,67 2 11 -1,67 25 50 8,33 119,250 11 50 50 50 863

51 602 SÜLEYMAN GÜNEŞ 6A 8 10 4,67 1 8 -1,67 5 5 3,33 1 8 -1,67 5 13 0,67 4 16 -1,33 24 60 4,00 119,217 12 51 51 51 864

52 606 MAHMUT BATEHİ 6A 6 14 1,33 2 8 -0,67 5 4 3,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 7 12 3,00 26 62 5,33 118,210 13 52 52 52 868

53 635 Dİ LK *Z GÜNTEK E 6B 9 11 5,33 4 6 2,00 3 6 1,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 14 -0,67 26 61 5,66 117,867 12 53 53 53 870

54 679 EMİRHAN BUYRUK 6C 11 9 8,00 1 9 -2,00 2 7 -0,33 2 2 1,33 1 13 -3,33 4 12 0,00 21 52 3,67 116,527 17 54 54 54 876

55 64747 YEŞİM BOLAT 6B 5 15 0,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 24 66 2,00 115,853 13 55 55 55 878

56 641 GAZİ ÇİFTÇİ 6A 5 13 0,67 9 1 8,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 15 -2,00 5 15 0,00 31 55 12,67 115,573 14 56 56 56 879

57 671 SUDENAZ AYDIN 6D 5 6 3,00 1 1 0,67 2 2 1,33 4 2 3,33 0 2 -0,67 1 6 -1,00 13 19 6,66 115,433 12 57 57 57 880

58 652 FUNDA ÖZTÜRKK 6A 8 12 4,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 14 0,33 3 17 -2,67 26 63 4,99 113,383 15 58 58 58 887

59 611 RABİA ÇARIK 6B 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 8 11 4,33 1 16 -4,33 23 63 2,00 112,860 14 59 59 59 895

60 659 ÖMÜR ŞENOL 6B 5 12 1,00 6 4 4,67 2 3 1,00 1 3 0,00 3 12 -1,00 17 34 5,67 108,400 15 60 60 60 905

61 661 BEGÜM BOLAT 6B 8 11 4,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 1 19 -5,33 24 65 2,34 104,143 16 61 61 61 918

62 657 SUAT ARDIÇ 6D 3 17 -2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 25 65 3,33 99,027 13 62 62 62 939

63 6 A  EE  *  **E *M * 6D 7 13 2,67 3 6 1,00 6 4 4,67 8 2 7,33 2 18 -4,00 2 15 -3,00 28 58 8,67 95,370 14 63 63 63 952

64 648 RECAİ RAMAZAN ÖZTAŞ6C 3 16 -2,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 13 0,67 6 14 1,33 19 67 -3,33 94,137 18 64 64 64 954

65 0 AYŞE UÇAR 6D 5 12 1,00 5 3 4,00 1 8 -1,67 0 9 -3,00 3 9 0,00 2 12 -2,00 16 53 -1,67 91,647 15 65 65 65 960

66 681 MUHAMMED HUNU 6D 8 12 4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 2 18 -4,00 5 15 0,00 22 68 -0,66 91,133 16 66 66 66 962

67 607 ABDO SUKU 6A 4 16 -1,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 16 -1,33 4 16 -1,33 23 67 0,67 85,707 16 67 67 67 974

68 666 FİKRET BURKAÇ 6A 0 5 -1,67 1 4 -0,33 0 4 -1,33 1 4 -0,33 1 5 -0,67 2 5 0,33 5 27 -4,00 85,483 17 68 68 68 975
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6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

152,253 71,21
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

   -  0
FADİ KEFBUJE 90 28 52 10 10 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(710.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 34 34 34 710 % 71,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 10 4 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız abD d bb DBccAC bCcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız bcADbcdCdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız cbcaCACdcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız CBcbac    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 13 1 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız bBdCc CbBaCdCccbd*bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız DCCcabcDddbcCBB*c dB

S D Y B%
Türkçe 20 6 10 30
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 3 7 30
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 0 2 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 3 7 30
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 2 4 20
Listening 8 2 4 25
Spoken Interaction 2 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 6 13 30
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 8 11 40
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 3 1 75
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 1 3 25
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 1 3 25
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 1 33
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

85,707 97,69
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6A  -  607
ABDO SUKU 90 23 67 0 0 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(974.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 67 67 67 974 % 97,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A DABCACADBADACBCCADBD

Cevaplarınız bAcadbADBdabbddacacc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A ADABACCBDA

Cevaplarınız dbdcAabdaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DBCACCDBDA

Cevaplarınız DBCAbCadab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCDACADDCB

Cevaplarınız dCDACbabdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCDACABDCBCDACCBDACB

Cevaplarınız dCDAbdaabcdabbacabCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A CABADDACDBCBBDBACBDC

Cevaplarınız bdacDbcaDabacacAbabC

S D Y B%
Türkçe 20 4 16 20
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 2 8 20
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 0 2 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 5 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 4 6 40
Listening 8 3 5 38
Spoken Interaction 2 1 1 50

S D Y B%
Matematik 20 4 16 20
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50

S D Y B%
Fen 20 4 16 20
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 1 3 25
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 1 3 25
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 0 3 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 1 3 25



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

228,333 32,00
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6A  -  695
DAMLA GİZLENCİ 90 38 13 39 33 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(319.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 16 16 16 319 % 32,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 1 8 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A DABCACADBADACBCCADBD

Cevaplarınız b   ACAD ADACB C D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A ADABACCBDA

Cevaplarınız ADABdC  DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A DBCACCDBDA

Cevaplarınız D CACdDBDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A BCDACADDCB

Cevaplarınız B c d    B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BCDACABDCBCDACCBDACB

Cevaplarınız     C               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı A CABADDACDBCBBDBACBDC

Cevaplarınız Cb cDaAaaaCBcDBA BD 

S D Y B%
Türkçe 20 11 1 55
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih 10 7 1 70
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 0 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 0 50
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 2 70
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 0 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 2 2 20
Listening 8 2 1 25
Spoken Interaction 2 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 1 0 5
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 10 7 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 2 2 50
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 1 2 25
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 2 0 50



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

129,357 81,54
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6A  -  662
DİDEMMMALCI 90 19 23 48 11 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(813.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 43 43 43 813 % 81,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 6 8 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DABCACADBADACBCCADBD

Cevaplarınız DAB AabD* aA d     a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A ADABACCBDA

Cevaplarınız ADAdcCad A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DBCACCDBDA

Cevaplarınız DB AC b  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A BCDACADDCB

Cevaplarınız B c a   C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 3 16 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDACABDCBCDACCBDACB

Cevaplarınız  b Ab c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 1 6 13 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CABADDACDBCBBDBACBDC

Cevaplarınız bbcba  b        C   

S D Y B%
Türkçe 20 6 6 30
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 5 4 50
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 2 40
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 0 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 2 2 20
Listening 8 2 1 25
Spoken Interaction 2 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 1 3 5
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 0 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 1 6 5
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 0 4 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 0 0 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 0 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 1 0 25



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

141,937 75,93
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6A  -  623
DİLARA DAĞ 90 20 30 40 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(757.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 38 38 38 757 % 75,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız  aDA aAdADc aACdaC D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız DAcbdaddCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız cdbaCcC cB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 3 5 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız Ccdb   A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 7 10 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız DCbdddbb          Cd

S D Y B%
Türkçe 20 9 7 45
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 3 7 30
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 3 6 30
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 2 3 20
Listening 8 1 3 13
Spoken Interaction 2 1 0 50

S D Y B%
Fen 20 3 7 15
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 3 1 75
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 0 4 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 0 2 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 0 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 0 0 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 0 0



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

186,093 51,76
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6A  -  622
EMİNE GÜRBÜZ 90 34 28 28 24 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(516.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 24 24 24 516 % 51,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 13 2 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız BbcbBbAbc B cdCaabcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız DAADABACCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız DdbcabCCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız CcBdcAaADc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 3 10 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız d BCDAC B aBd       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 1 16 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız DaCA                

S D Y B%
Türkçe 20 5 13 25
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 2 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 5 50
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Listening 8 4 4 50
Spoken Interaction 2 1 1 50

S D Y B%
Matematik 20 7 3 35
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 1 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 3 1 15
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 1 1 25
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 2 0 50
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 0 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 0 0 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 0 0



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

130,723 80,84
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6A  -  654
ERDAL HÜS IN PARMAK 90 30 57 3 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(806.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 42 42 42 806 % 80,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 13 2 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A DABCACADBADACBCCADBD

Cevaplarınız acBaAacDacaAadbb  Bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADABACCBDA

Cevaplarınız daAadCCcaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DBCACCDBDA

Cevaplarınız DaCbCCadDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BCDACADDCB

Cevaplarınız BdbbCcaDaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 16 1 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCDACABDCBCDACCBDACB

Cevaplarınız BbadbccbC bbcbaBccaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A CABADDACDBCBBDBACBDC

Cevaplarınız CbBADcbCbBCacbabCBab

S D Y B%
Türkçe 20 5 13 25
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 4 6 40
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 2 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Listening 8 2 6 25
Spoken Interaction 2 1 1 50

S D Y B%
Matematik 20 3 16 15
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 1 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0

S D Y B%
Fen 20 9 11 45
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 3 1 75
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 1 3 25
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 2 2 50



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

85,483 97,79
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6A  -  666
FİKRET BURKAÇ 90 5 27 58 -4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(975.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 68 68 68 975 % 97,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 0 5 15 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız *****               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 4 5 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız ****A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 4 6 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız ***a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 4 5 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız **Bbb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 5 14 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız *****A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 5 13 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız a*bbBAa             

S D Y B%
Türkçe 20 0 5 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih 10 1 4 10
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 1 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 0 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 0 4 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 0 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 0 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 1 4 10
Listening 8 1 4 13
Spoken Interaction 2 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 1 5 5
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 2 5 10
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 1 3 25
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 1 0 25
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 0 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 0 0 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 0 0



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

113,383 88,97
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6A  -  652
FUNDA ÖZTÜRKK 90 26 63 1 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(887.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 58 58 58 887 % 88,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız B*DABCAbdacbDcaBdbca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız bdAcdBAdCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız acDBacdbac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız aBdCabdcaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 14 1 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız CdabacCbdaCBd Adbcad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız cbCAdbcadbccadBcadba

S D Y B%
Türkçe 20 8 12 40
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 5 5 50
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 2 8 20
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Listening 8 3 5 38
Spoken Interaction 2 0 2 0

S D Y B%
Matematik 20 5 14 25
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 2 1 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 3 17 15
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 0 4 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 2 2 50
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 0 4 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

115,573 88,16
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6A  -  641
GAZİ ÇİFTÇİ 90 31 55 4 12 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(879.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 56 56 56 879 % 88,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 13 2 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A DABCACADBADACBCCADBD

Cevaplarınız DbabAddDcAab*d Cba a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADABACCBDA

Cevaplarınız ADAdACCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DBCACCDBDA

Cevaplarınız aBCdCbcdDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCDACADDCB

Cevaplarınız BaDbdAbaCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 15 2 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDACABDCBCDACCBDACB

Cevaplarınız cacAbdabCabcddaB c a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CABADDACDBCBBDBACBDC

Cevaplarınız adcAbDbabdCcBDabadcb

S D Y B%
Türkçe 20 5 13 25
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 2 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 5 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 4 6 40
Listening 8 3 5 38
Spoken Interaction 2 1 1 50

S D Y B%
Matematik 20 3 15 15
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 1 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 5 15 25
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 1 3 25
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 1 3 25
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 0 4 0



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

145,843 74,42
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6A  -  603
HACI İBRAHİM GÖÇER 90 27 30 33 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(742.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 36 36 36 742 % 74,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 8 3 6,33 % 32

Cevap Anahtarı A DABCACADBADACBCCADBD

Cevaplarınız bABbAdbDc bACcbC D D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A ADABACCBDA

Cevaplarınız AcAB  CBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A DBCACCDBDA

Cevaplarınız bBC C cBbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 0 9 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A BCDACADDCB

Cevaplarınız  C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 6 13 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDACABDCBCDACCBDACB

Cevaplarınız cbb C d   b d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 12 4 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CABADDACDBCBBDBACBDC

Cevaplarınız CA  cbbacBdaBb cbdc 

S D Y B%
Türkçe 20 9 8 45
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 1 70
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 2 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 0 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 3 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 1 0 10
Listening 8 1 0 13
Spoken Interaction 2 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 1 6 5
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 4 12 20
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 2 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 0 3 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 2 0 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 0 3 0



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

160,467 66,30
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6A  -  612
ILGIN GÖKÇE 90 31 59 0 11 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(661.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 30 30 30 661 % 66,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız BDDABbAdAbddadCdbCAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız cbdDAaACdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız bbacaACaba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız dcBbcbdbba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız CBcbcdCbBbdBdbdbdccc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız bdCAdcDbcbDBCBaaBdbd

S D Y B%
Türkçe 20 11 9 55
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 4 6 40
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 2 8 20
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 1 9 10
Listening 8 1 7 13
Spoken Interaction 2 0 2 0

S D Y B%
Matematik 20 5 15 25
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 8 12 40
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 0 4 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 3 1 75
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 1 3 25
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

181,667 54,86
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6A  -  31
IRMAK COŞMAN 90 33 57 0 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(547.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 26 26 26 547 % 54,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DABCACADBADACBCCADBD

Cevaplarınız cdcCAdbDaAbACBaCcDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ADABACCBDA

Cevaplarınız AbbadCacDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DBCACCDBDA

Cevaplarınız bcdcbabdDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BCDACADDCB

Cevaplarınız daDbdbbDCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A BCDACABDCBCDACCBDACB

Cevaplarınız BCbddABbCdCcdbaBbACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A CABADDACDBCBBDBACBDC

Cevaplarınız CAcbcbbaDdCBaDcbbabd

S D Y B%
Türkçe 20 11 9 55
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 3 7 30
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 0 2 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 1 9 10
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Listening 8 3 5 38
Spoken Interaction 2 0 2 0

S D Y B%
Matematik 20 9 11 45
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50

S D Y B%
Fen 20 6 14 30
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 2 2 50
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 1 3 25
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 0 3 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 0 4 0



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

118,210 87,06
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6A  -  606
MAHMUT BATEHİ 90 26 62 2 5 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(868.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 52 52 52 868 % 87,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız aaaABdAbcDaADbaadacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız aAbcdcAbbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız bAbBdACC c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız ddaCbcCdcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız adcabdadccCdaDACdaab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 12 1 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız DaacBAbDbCbdCBcbabb 

S D Y B%
Türkçe 20 6 14 30
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 2 8 20
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 0 2 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 4 50
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 0 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 2 8 20
Listening 8 1 7 13
Spoken Interaction 2 1 1 50

S D Y B%
Matematik 20 4 16 20
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 7 12 35
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 1 2 25
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 1 3 25
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 2 2 50
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 0 3 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

141,420 76,13
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6A  -  617
NAZLI YILMAZ 90 21 20 49 14 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(759.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 39 39 39 759 % 76,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 6 10 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız  aD   A bDacbAa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 1 5 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız  A  Ad CC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 2 2 5,33 % 53

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız  daBCAC DB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 3 5 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız  c aD a  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 4 14 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız   cCD b c a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 4 13 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız   bd bDD          bB

S D Y B%
Türkçe 20 4 6 20
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih 10 4 1 40
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 0 50
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 0 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 0 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 2 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 2 60
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 0 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 2 3 20
Listening 8 2 2 25
Spoken Interaction 2 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 2 4 10
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 0 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 3 4 15
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 1 1 25
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 1 3 25
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 1 0 25
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 0 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 0 0 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 0 0



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

119,217 86,66
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6A  -  602
SÜLEYMAN GÜNEŞ 90 24 60 6 4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(864.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 51 51 51 864 % 86,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız acDABCdCb dAcb BdCbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 8 1 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız bcccd daCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız DdccdACCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 8 1 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız Cdadcd bca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 13 2 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız  dBCad bdbdaCcAbadbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız DabcadcDcdcdCBaadddc

S D Y B%
Türkçe 20 8 10 40
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 1 8 10
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 5 50
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 1 8 10
Listening 8 1 7 13
Spoken Interaction 2 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 5 13 25
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 4 16 20
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 1 3 25
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 0 4 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 1 3 25
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 0 3 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

188,530 50,35
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6A  -  631
YİĞİT AHMET BİLİK 90 34 40 16 20 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(502.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 22 22 22 502 % 50,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 4 2 12,67 % 63

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız BcbAcCACADc DACB CAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız bAdabaACCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız cADBCbCac 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 6 3 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız dBc cb c b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 9 9 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız acabb   B ba    dB b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız DadbcADDAabcCad BbCa

S D Y B%
Türkçe 20 14 4 70
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 4 6 40
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 4 50
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 1 6 10
Listening 8 1 5 13
Spoken Interaction 2 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 2 9 10
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 8 11 40
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 2 2 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 2 2 50
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 2 2 50
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 1 0



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

295,163 12,84
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6A  -  610
ZEYNEP MÜLAYİM 90 56 18 16 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(128.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 5 5 5 128 % 12,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 17 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 3 3 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız  aDABCAdAD ADACdCC D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız DAADABACCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız DdDaCAC cB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız CBBCDACADb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 4 9 5,67 % 28

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız   BCDAC a a bD b   A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 11 6 3 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız DCbbddDD C BCacD ACB

S D Y B%
Türkçe 20 14 3 70
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 2 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 3 60
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Listening 8 7 1 88
Spoken Interaction 2 2 0 100

S D Y B%
Matematik 20 7 4 35
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 11 6 55
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 4 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 1 3 25
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 1 1 25
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 1 1 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

186,650 51,15
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6B  -  693
ALEYNA AL 90 37 31 22 26 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(510.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 23 23 23 510 % 51,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 8 2 7,33 % 37

Cevap Anahtarı A DABCACADBADACBCCADBD

Cevaplarınız aAB cd DBAaAbBaCdDBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A ADABACCBDA

Cevaplarınız ADAdACCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A DBCACCDBDA

Cevaplarınız DcCACbDc b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BCDACADDCB

Cevaplarınız BdD a   CB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 4 14 0,67 % 3

Cevap Anahtarı A BCDACABDCBCDACCBDACB

Cevaplarınız B D d dcb           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 12 1 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CABADDACDBCBBDBACBDC

Cevaplarınız bAB DbcbbBCacbcbbBDd

S D Y B%
Türkçe 20 10 8 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 2 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 4 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 0 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 4 2 40
Listening 8 4 1 50
Spoken Interaction 2 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 2 4 10
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 0 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 7 12 35
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 2 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 1 3 25
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 2 2 50



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

128,720 81,85
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6B  -  660
ARDA TOKÖZ 90 22 44 24 7 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(816.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 44 44 44 816 % 81,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız BDaAcCAddbabadadCdAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız DAcbcacbCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız DAccbcaaca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız CddCcbaADc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 5 12 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız bBaCaAbc            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 6 12 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız bCCbadca            

S D Y B%
Türkçe 20 7 13 35
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 4 6 40
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 2 8 20
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 4 6 40
Listening 8 3 5 38
Spoken Interaction 2 1 1 50

S D Y B%
Matematik 20 3 5 15
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 2 6 10
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 1 1 25
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 1 3 25
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 0 2 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 0 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 0 0 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 0 0



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

154,207 69,31
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6B  -  624
AYŞEGÜL ALTIN 90 32 30 28 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(691.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 32 32 32 691 % 69,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A DABCACADBADACBCCADBD

Cevaplarınız D cbAacbacbACBbCdDBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A ADABACCBDA

Cevaplarınız A dBbCCBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A DBCACCDBDA

Cevaplarınız DBCACbD DA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A BCDACADDCB

Cevaplarınız B adCADcCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 3 16 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDACABDCBCDACCBDACB

Cevaplarınız aacA                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 9 8 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CABADDACDBCBBDBACBDC

Cevaplarınız dA dD  a aacBcdb    

S D Y B%
Türkçe 20 8 11 40
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 6 3 60
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 0 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 1 80
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 3 60
Listening 8 4 3 50
Spoken Interaction 2 2 0 100

S D Y B%
Matematik 20 1 3 5
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 3 9 15
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 2 2 50
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 0 0 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 0 0 0



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

104,143 92,08
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6B  -  661
BEGÜM BOLAT 90 24 65 1 2 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(918.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 61 61 61 918 % 92,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A DABCACADBADACBCCADBD

Cevaplarınız DAcbAadDcda CBCbbbBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ADABACCBDA

Cevaplarınız bbdddbCcDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBCACCDBDA

Cevaplarınız bcabddDBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BCDACADDCB

Cevaplarınız BaccaAbabB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A BCDACABDCBCDACCBDACB

Cevaplarınız BCDdCccDdcbbbbddaAbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 1 19 0 -5,33 % 0

Cevap Anahtarı A CABADDACDBCBBDBACBDC

Cevaplarınız dccbacddcddcdDdbbdcb

S D Y B%
Türkçe 20 8 11 40
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 3 7 30
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 3 7 30
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Listening 8 2 6 25
Spoken Interaction 2 1 1 50

S D Y B%
Matematik 20 6 14 30
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0

S D Y B%
Fen 20 1 19 5
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 0 4 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 0 4 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 0 3 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 0 4 0



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

117,867 87,26
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6B  -  635
Dİ LK *Z GÜNTEK E 90 26 61 3 5 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(870.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 53 53 53 870 % 87,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı A DABCACADBADACBCCADBD

Cevaplarınız cAdCdbADcAbcaBdCAcaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADABACCBDA

Cevaplarınız AbdBAbdcbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A DBCACCDBDA

Cevaplarınız DcadbCb cA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCDACADDCB

Cevaplarınız dCbcaAcbad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCDACABDCBCDACCBDACB

Cevaplarınız adacCbdabdCbAaCcacbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 14 2 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A CABADDACDBCBBDBACBDC

Cevaplarınız acBd  ACadacacacdBca

S D Y B%
Türkçe 20 9 11 45
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 4 6 40
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 0 2 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 3 6 30
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 2 8 20
Listening 8 1 7 13
Spoken Interaction 2 1 1 50

S D Y B%
Matematik 20 4 16 20
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0

S D Y B%
Fen 20 4 14 20
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 0 3 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 2 1 50
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 0 3 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 1 3 25



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

167,767 62,69
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6B  -  626
ECRİN YAŞAR 90 33 43 14 18 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(625.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 29 29 29 625 % 62,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız BaaAcbAbdDcdbACaCd D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız DAAbbddbaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız DADcaACdDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız  BB DAacab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 6 11 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız CBcdabdcB           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız DabAcADDcdaBaccacAdB

S D Y B%
Türkçe 20 8 11 40
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 4 6 40
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 0 2 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 4 4 40
Listening 8 4 2 50
Spoken Interaction 2 0 2 0

S D Y B%
Matematik 20 3 6 15
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 8 12 40
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 2 2 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 3 1 75
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 1 3 25
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

140,447 76,83
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6B  -  687
EMRAH YILMAZ 90 30 59 1 10 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(766.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 40 40 40 766 % 76,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız aabABCAbdDacacCdbCAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız bcbbcdACba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız bADBacbCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız bcdCbbCcDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız CccdcACccbCcbccdaBcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız DCbAabcDdbDdbaBcdcad

S D Y B%
Türkçe 20 9 11 45
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 2 8 20
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 0 2 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 4 50
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Listening 8 2 6 25
Spoken Interaction 2 1 1 50

S D Y B%
Matematik 20 5 15 25
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 6 14 30
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 2 2 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 1 3 25
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 2 2 50
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

199,007 44,63
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6B  -  640
FEVZİ EGE GÜRER 90 34 26 30 25 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(445.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 20 20 20 445 % 44,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız BDDAcCACAbdcadbBCCdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız DAADbddCCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız DAaBCbCCbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız Ccc   C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 1 16 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız   aCD          C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 6 8 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız bbCABADcdaDa        

S D Y B%
Türkçe 20 11 9 55
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 2 2 20
Listening 8 1 2 13
Spoken Interaction 2 1 0 50

S D Y B%
Matematik 20 3 1 15
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 0 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 6 6 30
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 4 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 2 2 50
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 0 0



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

282,790 15,85
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6B  -  633
HAKKI ÇAĞDAŞ ÜNAL 90 53 21 16 46 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(158.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 6 6 6 158 % 15,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 13 4 3 11,67 % 58

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız BDbABCAd DBAaAC aC D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız  AADABdCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız DAbc AC Da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız CBBCDACA c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 7 7 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız   cCDAC aDdcab C  c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 5 2 11,33 % 57

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız DCCABAb  bbBCBcDBAdB

S D Y B%
Türkçe 20 13 4 65
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 1 80
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 0 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 2 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 3 50
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 8 1 80
Listening 8 6 1 75
Spoken Interaction 2 2 0 100

S D Y B%
Matematik 20 6 7 30
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 13 5 65
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 3 1 75
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 3 1 75
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 1 1 25
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

147,073 73,82
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6B  -  696
HASAN BOZOĞLU 90 25 50 15 8 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(736.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 35 35 35 736 % 73,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A DABCACADBADACBCCADBD

Cevaplarınız DAcCAdcDababdcaCcbcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A ADABACCBDA

Cevaplarınız bc  Aabd A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A DBCACCDBDA

Cevaplarınız bdCdbCDa  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 7 2 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCDACADDCB

Cevaplarınız  dadac adB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 9 4 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCDACABDCBCDACCBDACB

Cevaplarınız BCDAdAacaddc   dbAC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 11 4 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A CABADDACDBCBBDBACBDC

Cevaplarınız CA  abcbDaad  dbaaDC

S D Y B%
Türkçe 20 7 13 35
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 2 5 20
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 0 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 3 5 30
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 0 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 1 7 10
Listening 8 1 5 13
Spoken Interaction 2 0 2 0

S D Y B%
Matematik 20 7 9 35
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 0 50

S D Y B%
Fen 20 5 11 25
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 2 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 1 2 25
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 0 2 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 2 2 50



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

322,057 8,02
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6B  -  651
HASRET AKSOY 90 64 23 3 56 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 3 3 80 % 8,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DABCACADBADACBCCADBD

Cevaplarınız cABCACADcdDACBabADBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADABACCBDA

Cevaplarınız ADdBACCcDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCACCDBDA

Cevaplarınız DBCACCDBDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCDACADDCB

Cevaplarınız dCDACADDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 10 1 5,67 % 28

Cevap Anahtarı A BCDACABDCBCDACCBDACB

Cevaplarınız aCDACccaaBdDbab aACB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 3 2 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A CABADDACDBCBBDBACBDC

Cevaplarınız CABdDDACbBCB DBAdBD 

S D Y B%
Türkçe 20 14 6 70
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Listening 8 7 1 88
Spoken Interaction 2 2 0 100

S D Y B%
Matematik 20 9 10 45
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100

S D Y B%
Fen 20 15 3 75
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 3 1 75
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 3 1 75
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 2 0 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 2 1 50



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

234,053 29,99
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6B  -  643
MUSTAFA DENİZ 90 46 44 0 31 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(299.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 13 13 13 299 % 29,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız abDABaAdADBADAbBabAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız bbcadBbaCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız DbDBCACCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız CBBCDcCcaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız CaBCDACccDadbDbCdBcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız DaCABccbcdcBbBcbdbCB

S D Y B%
Türkçe 20 12 8 60
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 2 8 20
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Listening 8 5 3 63
Spoken Interaction 2 1 1 50

S D Y B%
Matematik 20 10 10 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 8 12 40
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 3 1 75
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 2 2 50
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 1 3 25
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

230,907 31,09
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6B  -  649
NİL S HAMİYET ÜNEN 90 44 31 15 33 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(310.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 14 14 14 310 % 31,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 9 1 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A DABCACADBADACBCCADBD

Cevaplarınız bccCAdAbdA AaBbCcDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A ADABACCBDA

Cevaplarınız ADbBACCdDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı A DBCACCDBDA

Cevaplarınız DBaACCDa A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A BCDACADDCB

Cevaplarınız Bb cCcDaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 3 9 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A BCDACABDCBCDACCBDACB

Cevaplarınız cCDAC aD  aD C    C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 10 3 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A CABADDACDBCBBDBACBDC

Cevaplarınız Cbc DDbb BaBabd CBba

S D Y B%
Türkçe 20 10 9 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 2 70
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 0 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 4 50
Listening 8 4 3 50
Spoken Interaction 2 1 1 50

S D Y B%
Matematik 20 8 3 40
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 0 50

S D Y B%
Fen 20 7 10 35
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 2 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 1 2 25
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 2 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 2 2 50



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

108,400 90,77
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6B  -  659
ÖMÜR ŞENOL 90 17 34 39 5 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(905.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 60 60 60 905 % 90,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 12 3 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DABCACADBADACBCCADBD

Cevaplarınız aA  bCdcc bACcdabaBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A ADABACCBDA

Cevaplarınız AbdBdaCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 3 5 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A DBCACCDBDA

Cevaplarınız aBa Ca    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 3 6 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDACADDCB

Cevaplarınız dbaA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 12 5 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDACABDCBCDACCBDACB

Cevaplarınız BacdadcbCcbcAba     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CABADDACDBCBBDBACBDC

Cevaplarınız

S D Y B%
Türkçe 20 5 12 25
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 6 4 60
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 2 3 20
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 0 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 0 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 1 3 10
Listening 8 1 3 13
Spoken Interaction 2 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 3 12 15
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 1 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 0 0



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

112,860 89,77
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6B  -  611
RABİA ÇARIK 90 23 63 4 2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(895.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 59 59 59 895 % 89,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız dcaAcCddbDBbaAbcbbAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız aAbDbabaaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız ccaBacdbbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız bBcCcdbAaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız adcCD*CcB aBCbACdacd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 1 16 3 -4,33 % 0

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız cbbcab c abdCadbcda 

S D Y B%
Türkçe 20 6 14 30
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 3 7 30
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 0 2 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 1 9 10
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 4 6 40
Listening 8 3 5 38
Spoken Interaction 2 1 1 50

S D Y B%
Matematik 20 8 11 40
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 1 16 5
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 0 3 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 0 3 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 0 3 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 0 3 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

115,853 88,06
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6B  -  64747
YEŞİM BOLAT 90 24 66 0 2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(878.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 55 55 55 878 % 88,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DABCACADBADACBCCADBD

Cevaplarınız bdcacCADcbDbaaCdbbac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ADABACCBDA

Cevaplarınız dbdcbbCdab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBCACCDBDA

Cevaplarınız adCAabDcbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCDACADDCB

Cevaplarınız cbcdbAbcCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A BCDACABDCBCDACCBDACB

Cevaplarınız BabcCdBDacbaAbCdbAbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CABADDACDBCBBDBACBDC

Cevaplarınız dbBdabcCacCadcBAadba

S D Y B%
Türkçe 20 5 15 25
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 1 9 10
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 6 40
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 2 8 20
Listening 8 1 7 13
Spoken Interaction 2 1 1 50

S D Y B%
Matematik 20 7 13 35
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0

S D Y B%
Fen 20 5 15 25
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 0 4 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 1 3 25
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 0 4 0



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

128,003 81,95
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6C  -  0
*N *    BA *Y 90 28 60 2 8 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(817.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 45 45 45 817 % 81,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A DABCACADBADACBCCADBD

Cevaplarınız DAadcCdDcdaAbBaadbBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı A ADABACCBDA

Cevaplarınız cDAdb bdDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A DBCACCDBDA

Cevaplarınız acdAbCcBcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BCDACADDCB

Cevaplarınız BCcbadcbCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A BCDACABDCBCDACCBDACB

Cevaplarınız cdDddcaaaBCcbddaccCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 7 12 1 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CABADDACDBCBBDBACBDC

Cevaplarınız CbaAaDdCDd dBDcbbcca

S D Y B%
Türkçe 20 7 13 35
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 4 5 40
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 0 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 3 7 30
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Listening 8 3 5 38
Spoken Interaction 2 0 2 0

S D Y B%
Matematik 20 4 16 20
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50

S D Y B%
Fen 20 7 12 35
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 2 2 50
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 2 2 50
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 1 33
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 0 4 0



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

224,460 32,90
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6C  -  676
BÜLENT AKGÜMÜŞ 90 41 32 17 30 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(328.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 17 17 17 328 % 32,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 7 3 7,67 % 38

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız B abB AdAcaAabCBCC D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız DAcDAddCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız DADcabCdD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız CcB   a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 9 7 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız acca  CAc  B abC  cb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız DaCbBcDDbCbBCBdDBAdB

S D Y B%
Türkçe 20 10 7 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 2 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 4 50
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 2 2 20
Listening 8 2 1 25
Spoken Interaction 2 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 4 9 20
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 1 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 13 7 65
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 2 2 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 2 2 50
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 2 2 50
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

157,653 67,90
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6C  -  608
BURAK YAŞAR 90 26 35 29 14 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(677.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 31 31 31 677 % 67,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı A DABCACADBADACBCCADBD

Cevaplarınız bbcCAaA ddDAbdbC DBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 1 6 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A ADABACCBDA

Cevaplarınız   ABAb    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 5 3 0,33 % 3

Cevap Anahtarı A DBCACCDBDA

Cevaplarınız aa  CbDdc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 1 6 2,67 % 27

Cevap Anahtarı A BCDACADDCB

Cevaplarınız B D C    c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 9 7 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BCDACABDCBCDACCBDACB

Cevaplarınız dC dC BDbaa cb c b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 9 5 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A CABADDACDBCBBDBACBDC

Cevaplarınız CAadD bCb aBc  bd Da

S D Y B%
Türkçe 20 8 10 40
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 3 1 30
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 0 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 0 50
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 0 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 0 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 2 5 20
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 3 1 30
Listening 8 2 1 25
Spoken Interaction 2 1 0 50

S D Y B%
Matematik 20 4 9 20
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 6 9 30
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 3 1 75
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 0 3 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 0 50
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 1 2 25



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

240,817 27,78
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6C  -  663
BUSE ÖZKAYA 90 42 20 28 35 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(277.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 12 12 12 277 % 27,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız BcDAcCAdADcAaAbBba D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız DAADAc CCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız DADB  Cbcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız CB  ccd  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 1 19 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız    a                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 15 4 1 13,67 % 68

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız bCCAB DDACDBbBcDBAdB

S D Y B%
Türkçe 20 11 8 55
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 1 80
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 0 50
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 2 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 3 50
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 3 3 30
Listening 8 3 2 38
Spoken Interaction 2 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 15 4 75
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 2 2 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 3 0 75
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 4 0 100
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

324,973 7,32
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6C  -  653
CEMRE KILLI 90 60 22 8 52 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 2 73 % 7,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 17 1 2 16,67 % 83

Cevap Anahtarı A DABCACADBADACBCCADBD

Cevaplarınız DA CACADcADACBCC DBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı A ADABACCBDA

Cevaplarınız ADAB CCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı A DBCACCDBDA

Cevaplarınız DBCAC DaDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BCDACADDCB

Cevaplarınız dbcdCAcbCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 7 4 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A BCDACABDCBCDACCBDACB

Cevaplarınız BaDACAaabBdD C  b aB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A CABADDACDBCBBDBACBDC

Cevaplarınız CABADcAaDBCaBDaAdBcC

S D Y B%
Türkçe 20 17 1 85
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 0 90
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 2 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 0 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 1 80
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Listening 8 1 7 13
Spoken Interaction 2 2 0 100

S D Y B%
Matematik 20 9 7 45
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50

S D Y B%
Fen 20 14 6 70
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 4 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 3 1 75
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 2 2 50



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

257,610 22,27
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6C  -  615
CEREN YAĞMUR KARACA 90 49 29 12 39 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(222.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 9 9 9 222 % 22,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız B aABbACbccADACBbC D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız DAADbBACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız DdDabcCCc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız CBBbDAacDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 7 9 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız a cCD Cd    bDba   c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız cCCABdDDbaaBCBdDBACB

S D Y B%
Türkçe 20 12 6 60
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 5 40
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 6 4 60
Listening 8 6 2 75
Spoken Interaction 2 0 2 0

S D Y B%
Matematik 20 4 7 20
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 1 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 0 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 14 6 70
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 3 1 75
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 3 1 75
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 2 2 50
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

296,780 12,44
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6C  -  689
CİHAN ÇALAR 90 52 17 21 46 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(124.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 4 4 4 124 % 12,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 3 5 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız BD b CACbDc DACB C D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız DAdDABACCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız DdDaCAC cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız CBB Dca  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 2 11 6,33 % 32

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız C BCD C cDd  D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 5 1 12,33 % 62

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız caC BADbACbBCBcDBACB

S D Y B%
Türkçe 20 12 3 60
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 9 1 90
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 2 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 4 50
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 5 2 50
Listening 8 5 1 63
Spoken Interaction 2 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 7 2 35
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 0 50
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 0 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 0 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 14 5 70
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 2 2 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 3 0 75
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 2 2 50
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

255,067 22,87
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6C  -  656
ECE BİLİK 90 50 40 0 36 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(228.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 10 10 10 228 % 22,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız BabAcbACAbBbDACBCddD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız DAADAaACCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız bbbcaACCDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız CcBdDcCAaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız CdaCDbabccdddDACCabc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 14 6 0 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız cCCABdDbAaDaCBBDBbCB

S D Y B%
Türkçe 20 12 8 60
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 2 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 6 40
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Listening 8 3 5 38
Spoken Interaction 2 2 0 100

S D Y B%
Matematik 20 7 13 35
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 14 6 70
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 3 1 75
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 3 1 75
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 3 1 75
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

244,187 26,28
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6C  -  688
EFE ÇOPUR 90 49 41 0 35 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(262.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 11 11 11 262 % 26,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 10 10 0 6,67 % 33

Cevap Anahtarı A DABCACADBADACBCCADBD

Cevaplarınız aABdAbAbcdDdbBaCcDBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A ADABACCBDA

Cevaplarınız ADbBdCCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBCACCDBDA

Cevaplarınız DBCACacaDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A BCDACADDCB

Cevaplarınız caDbacaDCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCDACABDCBCDACCBDACB

Cevaplarınız dabACAcDbBCDAadcabac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı A CABADDACDBCBBDBACBDC

Cevaplarınız CABADDACbBdaBcBAdBca

S D Y B%
Türkçe 20 10 10 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Listening 8 3 5 38
Spoken Interaction 2 0 2 0

S D Y B%
Matematik 20 8 12 40
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0

S D Y B%
Fen 20 13 7 65
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 4 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 3 1 75
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 3 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 1 3 25



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

116,527 87,86
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6C  -  679
EMİRHAN BUYRUK 90 21 52 17 3 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(876.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 54 54 54 876 % 87,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız abDbBdACAbBdcAaBCCdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız bdbabaAadc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız aAbaCcb c*

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız b B     Db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 1 13 6 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız aca c bbBab bbcaa   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 12 4 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız abbbdd c dbB c adACB

S D Y B%
Türkçe 20 11 9 55
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 1 9 10
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 0 2 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 2 7 20
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 1 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 2 2 20
Listening 8 2 2 25
Spoken Interaction 2 0 0 0

S D Y B%
Matematik 20 1 13 5
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 4 12 20
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 2 2 50
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 0 3 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 0 3 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 1 33
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 1 1 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

153,700 69,71
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6C  -  634
EMRE OLCAN 90 33 50 7 16 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(695.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 33 33 33 695 % 69,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 11 1 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A DABCACADBADACBCCADBD

Cevaplarınız bbBCAdAbccacaBdCcDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A ADABACCBDA

Cevaplarınız ADdadCaB A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı A DBCACCDBDA

Cevaplarınız DBaACaDdDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDACADDCB

Cevaplarınız Bda a bcCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 11 3 2,33 % 12

Cevap Anahtarı A BCDACABDCBCDACCBDACB

Cevaplarınız BC cCbaDaaCa b dacCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CABADDACDBCBBDBACBDC

Cevaplarınız bbdbDDbacabaBaBddcDa

S D Y B%
Türkçe 20 8 11 40
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih 10 5 4 50
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 0 2 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 7 3 70
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 2 6 20
Listening 8 2 5 25
Spoken Interaction 2 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 6 11 30
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50

S D Y B%
Fen 20 5 15 25
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 1 3 25
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 1 3 25
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 1 3 25



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

218,923 35,11
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6C  -  613
ERDEM ÇELİK 90 38 29 23 28 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(350.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 18 18 18 350 % 35,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 10 2 4,67 % 23

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız   DcBdAbbbaADACdaCca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız  AdDbBdCCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız cAbBCACC d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 1 7 1,67 % 17

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız Cc    C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 5 11 2,33 % 12

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız   abDACAc    b a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 6 1 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız Dbb BADDbCbBCBdbBACB

S D Y B%
Türkçe 20 8 10 40
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 5 4 50
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 0 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 3 60
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 0 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 2 1 20
Listening 8 1 1 13
Spoken Interaction 2 1 0 50

S D Y B%
Matematik 20 4 5 20
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 13 6 65
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 3 1 75
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 2 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 2 2 50
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 3 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

173,330 58,88
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6C  -  627
GÜLİSTAN SUKU 90 35 54 1 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(587.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 27 27 27 587 % 58,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DABCACADBADACBCCADBD

Cevaplarınız acdbAddbaAaACadCADBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADABACCBDA

Cevaplarınız dDdBbCaaDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A DBCACCDBDA

Cevaplarınız DcaAabDaDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCDACADDCB

Cevaplarınız BCDAdccbda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 12 1 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A BCDACABDCBCDACCBDACB

Cevaplarınız cba aABaCcCbcaCBccbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A CABADDACDBCBBDBACBDC

Cevaplarınız bddADccaaB*BBbcbCBaC

S D Y B%
Türkçe 20 8 12 40
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 4 6 40
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 0 2 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 6 40
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 4 6 40
Listening 8 4 4 50
Spoken Interaction 2 0 2 0

S D Y B%
Matematik 20 7 12 35
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50

S D Y B%
Fen 20 8 12 40
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 2 2 50
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 0 4 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 3 1 75



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

362,523 3,31
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6C  -  669
NİSANUR TÜRK 90 69 8 13 66 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(33.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 1 33 % 3,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A DABCACADBADACBCCADBD

Cevaplarınız DA CACADBADACBCCADBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı A ADABACCBDA

Cevaplarınız ADABACCBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A DBCACCDBDA

Cevaplarınız DBaACCDBDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı A BCDACADDCB

Cevaplarınız BbDACADDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 4 11 3,67 % 18

Cevap Anahtarı A BCDACABDCBCDACCBDACB

Cevaplarınız cCDAC a b bD        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 18 1 1 17,67 % 88

Cevap Anahtarı A CABADDACDBCBBDBACBDC

Cevaplarınız CAB DDAaDBCBBDBACBDC

S D Y B%
Türkçe 20 18 1 90
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 10 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 2 0 100
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 9 1 90
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 9 1 90
Listening 8 7 1 88
Spoken Interaction 2 2 0 100

S D Y B%
Matematik 20 5 4 25
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 18 1 90
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 3 0 75
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 4 0 100
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 3 0 100
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 4 0 100



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

94,137 95,69
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6C  -  648
RECAİ RAMAZAN ÖZTAŞ 90 19 67 4 -3 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(954.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 64 64 64 954 % 95,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 3 16 1 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız Bbbccabdcb bDdaabbcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız * ccAacaCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız bcbBaAddca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız aacbacCdba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 13 2 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız aBdbbdaAacCdCabCad  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız aCCcabcaAbbabddDBAdc

S D Y B%
Türkçe 20 3 16 15
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 2 7 20
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 2 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 2 8 20
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 1 9 10
Listening 8 0 8 0
Spoken Interaction 2 1 1 50

S D Y B%
Matematik 20 5 13 25
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 1 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 6 14 30
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 1 3 25
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 1 3 25
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 1 3 25
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

218,403 35,41
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6C  -  682
SELİNAY EBET 90 35 29 26 25 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(353.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 19 19 19 353 % 35,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 8 4 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız aDbA  ACAbcdb CBaC a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 3 4 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız  AA A ca c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız DAD adCCDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız bcc a CAcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 3 9 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız C BbDAC B  B  c b  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 8 6 6 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız DbC BcDD dcBC dD   d

S D Y B%
Türkçe 20 8 8 40
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 3 3 30
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 0 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 1 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 0 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 3 60
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 0 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 2 6 20
Listening 8 0 6 0
Spoken Interaction 2 2 0 100

S D Y B%
Matematik 20 8 3 40
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 0 50
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 0 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 0 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 8 6 40
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 1 2 25
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 2 1 50
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 2 1 50
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 1 33
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 1 1 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 0 50



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

269,427 19,76
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6C  -  605
YAĞMUR MALCI 90 50 32 8 39 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(197.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 7 7 7 197 % 19,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 9 0 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız BbbdBCACAbcdaAaBCCdD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız DAbDAdACCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız DcDaaACaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız CBcbDcacDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 4 8 6,67 % 33

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız acBCDACAd  BdD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 13 7 0 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız DCdABdDDbCbBaBdDBbCB

S D Y B%
Türkçe 20 11 9 55
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 3 70
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 2 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Listening 8 5 3 63
Spoken Interaction 2 0 2 0

S D Y B%
Matematik 20 8 4 40
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 0 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 13 7 65
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 4 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 2 2 50
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 2 2 50
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 2 0 100



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

119,690 86,16
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6C  -  0
ZAHİDE DOĞAN 90 23 64 3 1 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(859.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 49 49 49 859 % 86,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 18 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 4 15 1 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız BbcAcaAacbcbccbaCbc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız cAbacacbCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız cbDdbddacc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız bcdCabCbD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 7 12 1 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız bBdCcbCAcbCaCabdCaa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız DCbbcdDbbaDcbBdacdCd

S D Y B%
Türkçe 20 4 15 20
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih 10 2 8 20
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 1 9 10
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 3 6 30
Listening 8 2 5 25
Spoken Interaction 2 1 1 50

S D Y B%
Matematik 20 7 12 35
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 6 14 30
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 3 1 75
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 1 3 25
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 1 3 25
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 0 3 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

95,370 95,49
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6D  -  6
A  EE  *  **E *M * 90 28 58 4 8 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(952.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 63 63 63 952 % 95,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A DABCACADBADACBCCADBD

Cevaplarınız bbcbAacDcdbACBaCdbcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı A ADABACCBDA

Cevaplarınız Ac cAdaBad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı A DBCACCDBDA

Cevaplarınız aBbdCCDdDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı A BCDACADDCB

Cevaplarınız BdDACcDDCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 18 0 -4,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDACABDCBCDACCBDACB

Cevaplarınız aabcadabdBabcaddcAbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 15 3 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı A CABADDACDBCBBDBACBDC

Cevaplarınız bbc badbccadBca Cda 

S D Y B%
Türkçe 20 7 13 35
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 3 6 30
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Listening 8 7 1 88
Spoken Interaction 2 1 1 50

S D Y B%
Matematik 20 2 18 10
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0

S D Y B%
Fen 20 2 15 10
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 0 3 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 0 4 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 2 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 1 2 25



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

189,383 50,25
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6D  -  616
ABDULLAH GÜNEŞ 90 23 12 55 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(501.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 21 21 21 501 % 50,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 3 8 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız B aA  ACADcAaA   C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 0 7 3,00 % 30

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız   A A   C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 2 7 0,33 % 3

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız     C   ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız   B c Cd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 2 12 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız   BCDAC cDb         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 3 15 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız cCbbB               

S D Y B%
Türkçe 20 9 3 45
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih 10 3 0 30
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 0 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 0 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 0 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 0 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 2 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 1 2 10
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 0 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 0 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 2 2 20
Listening 8 1 1 13
Spoken Interaction 2 1 1 50

S D Y B%
Matematik 20 6 2 30
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 2 3 10
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 1 1 25
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 1 0 25
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 0 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 0 0 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 0 0



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

142,240 75,73
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6D  -  639
AHMET ESED AYDIN 90 25 31 34 14 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(755.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 37 37 37 755 % 75,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 8 5 4,33 % 22

Cevap Anahtarı A DABCACADBADACBCCADBD

Cevaplarınız a a AddacAaAC bCA  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı A ADABACCBDA

Cevaplarınız AbA bCa  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı A DBCACCDBDA

Cevaplarınız aBCACCbd A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı A BCDACADDCB

Cevaplarınız BbDcd  bCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 5 15 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCDACABDCBCDACCBDACB

Cevaplarınız c   abd b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 7 8 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A CABADDACDBCBBDBACBDC

Cevaplarınız  bcbac   B    BAdBDb

S D Y B%
Türkçe 20 7 8 35
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 4 3 40
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 0 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 0 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 3 60
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 0 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 3 5 30
Listening 8 3 4 38
Spoken Interaction 2 0 1 0

S D Y B%
Matematik 20 0 5 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 5 7 25
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 0 3 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 0 2 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 0 33
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 2 0 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 0 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 2 2 50



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

125,497 83,25
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6D  -  672
AHMETÇINARKAY* 90 27 62 1 6 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(830.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 47 47 47 830 % 83,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız *DDcBCAbdbacbAdabCAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız DAbabcddac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız DAcdddCdDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız CdBCbddc* 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız dcBCaAddcaaBbcAdC*cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız cCbdadDbbabcaccDcAdd

S D Y B%
Türkçe 20 8 12 40
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 2 8 20
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 0 2 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 4 6 40
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 3 6 30
Listening 8 3 4 38
Spoken Interaction 2 0 2 0

S D Y B%
Matematik 20 6 14 30
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 4 16 20
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 1 3 25
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 1 3 25
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 0 4 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 0 3 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

91,647 96,29
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6D  -  0
AYŞE UÇAR 90 16 53 21 -1 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(960.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 65 65 65 960 % 96,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 12 3 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DABCACADBADACBCCADBD

Cevaplarınız bcdbAdAbcbD   bCdacD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı A ADABACCBDA

Cevaplarınız dDcBAC Bc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 8 1 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A DBCACCDBDA

Cevaplarınız bcbcdCba c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 9 1 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDACADDCB

Cevaplarınız cdbcbdcba 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 9 8 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDACABDCBCDACCBDACB

Cevaplarınız abc  bd Ca  AbCdc   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 12 6 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A CABADDACDBCBBDBACBDC

Cevaplarınız abcbD  abc  abcc  bC

S D Y B%
Türkçe 20 5 12 25
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 5 3 50
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 0 1 0
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 0 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 1 8 10
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 0 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 0 9 0
Listening 8 0 7 0
Spoken Interaction 2 0 2 0

S D Y B%
Matematik 20 3 9 15
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 1 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 2 12 10
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 1 3 25
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 0 2 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 2 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 0 3 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 1 1 25



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

135,940 78,54
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6D  -  698
ECE KAR BOYUN 90 28 59 3 8 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(783.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 41 41 41 783 % 78,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 13 2 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız BcDbcbAac aca dabCbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 8 1 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız b dcAabdad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız DADBbACbbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız CBcCabacab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız CccbDACbaDCaabcCdaaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız caCbcbbbcCDaCaaacbaB

S D Y B%
Türkçe 20 5 13 25
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 1 8 10
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 3 7 30
Listening 8 3 5 38
Spoken Interaction 2 0 2 0

S D Y B%
Matematik 20 8 12 40
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 5 15 25
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 1 3 25
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 1 3 25
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 1 3 25
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 0 3 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

230,650 31,19
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6D  -  674
ELİF CİLGÖRÜZOĞLU 90 41 30 19 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(311.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 15 15 15 311 % 31,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 4 4 10,67 % 53

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız B DABCAdA ccDbCB C D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 0 3 7,00 % 70

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız DAA A ACC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız DdDBaAC ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 6 3 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız dcadb C c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 4 9 7 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız adaaD bbcD BbDb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 7 1 9,67 % 48

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız DbCABcDDAa BCBcaabCB

S D Y B%
Türkçe 20 12 4 60
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 7 0 70
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 0 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 0 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 0 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 2 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 4 50
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 1 6 10
Listening 8 0 6 0
Spoken Interaction 2 1 0 50

S D Y B%
Matematik 20 4 9 20
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 0 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 0 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 12 7 60
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 3 1 75
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 3 1 75
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 3 0 75
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

267,610 20,36
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6D  -  690
ELİF SU KARAKILÇIKK 90 53 24 13 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(203.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 8 8 8 203 % 20,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 12 6 2 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız BcbA CAdAbcAaACBCC D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız DAdDABcCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız DAbcCACCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız CBBCDcCADc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 4 11 3,67 % 18

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız CaBCbAC c b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 12 8 0 9,33 % 47

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız cCbbBADDACbaCBcaBdCB

S D Y B%
Türkçe 20 12 6 60
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 8 2 80
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 2 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 8 2 80
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Listening 8 6 2 75
Spoken Interaction 2 2 0 100

S D Y B%
Matematik 20 5 4 25
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 12 8 60
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 3 1 75
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 2 2 50
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 3 1 75
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 2 1 67
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

122,507 85,26
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6D  -  0
EMİR DEVRİMPOLA T 90 23 52 15 5 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(850.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 48 48 48 850 % 85,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 3 12 5 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DABCACADBADACBCCADBD

Cevaplarınız DcabAab   bbd Cdd cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A ADABACCBDA

Cevaplarınız bcb ddCabA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DBCACCDBDA

Cevaplarınız DcCdCCcacA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDACADDCB

Cevaplarınız cab C Dcdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 12 2 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A BCDACABDCBCDACCBDACB

Cevaplarınız db cCAdbCcCbcCaca Ca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 10 5 1,67 % 8

Cevap Anahtarı A CABADDACDBCBBDBACBDC

Cevaplarınız Cda c ca dCcBDBddd  

S D Y B%
Türkçe 20 3 12 15
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 2 7 20
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 5 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100

S D Y B%
İngilizce 10 2 6 20
Listening 8 1 6 13
Spoken Interaction 2 1 0 50

S D Y B%
Matematik 20 6 12 30
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50

S D Y B%
Fen 20 5 10 25
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 1 2 25
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 0 2 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 0 2 0



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

169,947 61,38
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6D  -  673
GÖZDE BAYRAKTAR 90 30 27 33 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(612.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 28 28 28 612 % 61,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 9 4 7 7,67 % 38

Cevap Anahtarı A DABCACADBADACBCCADBD

Cevaplarınız b B ACAD  DdCB d aB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı A ADABACCBDA

Cevaplarınız ADAB CdB A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 4 3 1,67 % 17

Cevap Anahtarı A DBCACCDBDA

Cevaplarınız c CAC cda 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı A BCDACADDCB

Cevaplarınız  CDcC Db c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 8 10 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCDACABDCBCDACCBDACB

Cevaplarınız  Cb C  ba  c  ad ca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 7 8 2,67 % 13

Cevap Anahtarı A CABADDACDBCBBDBACBDC

Cevaplarınız  ABc cA  ab  bdA  Da

S D Y B%
Türkçe 20 9 4 45
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih 10 7 1 70
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 2 0 100
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 0 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 0 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 3 4 30
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 4 3 40
Listening 8 3 3 38
Spoken Interaction 2 1 0 50

S D Y B%
Matematik 20 2 8 10
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 0 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 5 7 25
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 1 1 25
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 2 1 50
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 1 33
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 0 2 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 1 1 25



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

185,380 52,46
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6D  -  667
HADI MIRA 90 40 41 9 26 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(523.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 25 25 25 523 % 52,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 11 8 1 8,33 % 42

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız BDcAcCAdcDcbaACB CbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız DAA dcACac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız DAaBbdCCDd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız CBBdDACcDD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 5 13 2 0,67 % 3

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız baaCbdCAa bBbbca daA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 10 5 1,67 % 8

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız badAcdDc a Ba aDcA  

S D Y B%
Türkçe 20 11 8 55
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 5 4 50
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1 1 50
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 0 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 0 2 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 6 4 60
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 2 0 100
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 8 2 80
Listening 8 7 1 88
Spoken Interaction 2 1 1 50

S D Y B%
Matematik 20 5 13 25
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 2 0 100
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 5 10 25
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 0 2 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 2 2 50
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 0 2 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 0 50



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

91,133 96,49
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6D  -  681
MUHAMMED HUNU 90 22 68 0 -0 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(962.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 66 66 66 962 % 96,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız dcDbBacbADaADAbBbdca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız DbcDcBdaaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız DADadcddcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız ddddbcabab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 2 18 0 -4,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız dcdacdCbcadcCadbacad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 5 15 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız cdbddAbadacaCaBDadCd

S D Y B%
Türkçe 20 8 12 40
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 4 6 40
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 2 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 1 50
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 0 2 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 3 7 30
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 0 10 0
Listening 8 0 8 0
Spoken Interaction 2 0 2 0

S D Y B%
Matematik 20 2 18 10
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

S D Y B%
Fen 20 5 15 25
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 1 3 25
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 1 3 25
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 0 4 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 1 2 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 1 1 50



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

99,027 94,18
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6D  -  657
SUAT ARDIÇ 90 25 65 0 3 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(939.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 62 62 62 939 % 94,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı A DABCACADBADACBCCADBD

Cevaplarınız bbadAdbDcdacbdaCdacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı A ADABACCBDA

Cevaplarınız dDAdbCdacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A DBCACCDBDA

Cevaplarınız DcdACbDBcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCDACADDCB

Cevaplarınız dacAbcDaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 6 14 0 1,33 % 7

Cevap Anahtarı A BCDACABDCBCDACCBDACB

Cevaplarınız BCadbdacdBaDACbdcbaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 4 16 0 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı A CABADDACDBCBBDBACBDC

Cevaplarınız CAdbDacbacbdabdcCabb

S D Y B%
Türkçe 20 3 17 15
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 3 7 30
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 5 5 50
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 1 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 4 6 40
Listening 8 4 4 50
Spoken Interaction 2 0 2 0

S D Y B%
Matematik 20 6 14 30
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 2 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0

S D Y B%
Fen 20 4 16 20
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 3 1 75
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 0 4 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 0 3 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 1 3 25



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

115,433 88,26
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6D  -  671
SUDENAZ AYDIN 90 13 19 58 6 ,67

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(880.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 57 57 57 880 % 88,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 5 6 9 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız a b   Ad D da CBCb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 1 8 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız  b  A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 2 6 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız  dcB  C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız CcBd  C  D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 0 2 18 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız   c      a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 1 6 13 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız    Aad     da  c   a

S D Y B%
Türkçe 20 5 6 25
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih 10 1 1 10
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 0 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 1 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 0 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 0 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 0 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 2 2 20
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 0 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 1 1 50
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 1 0 50
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 0 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0

S D Y B%
İngilizce 10 4 2 40
Listening 8 3 2 38
Spoken Interaction 2 1 0 50

S D Y B%
Matematik 20 0 2 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 0 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 0 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 0 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 0 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 0 0 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 0 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 1 6 5
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 1 1 25
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 0 1 0
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 1 0



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

119,250 86,56
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6D  -  699
TUANA ÖMÜR ÇOŞKUN 90 25 50 15 8 ,33

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(863.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 50 50 50 863 % 86,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 8 12 0 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DABCACADBADACBCCADBD

Cevaplarınız DABbAddbcAacbBbCcDcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı A ADABACCBDA

Cevaplarınız bDdcACCc A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı A DBCACCDBDA

Cevaplarınız DBa ddcdcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı A BCDACADDCB

Cevaplarınız BCDdCcbabB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 3 11 6 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı A BCDACABDCBCDACCBDACB

Cevaplarınız aac CbBb aCadb da   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 2 11 7 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı A CABADDACDBCBBDBACBDC

Cevaplarınız ac cca b Bac  cb  Da

S D Y B%
Türkçe 20 8 12 40
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih 10 5 4 50
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 0 2 0
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 2 0 100
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 2 0 100

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 2 7 20
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 2 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 0 1 0
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 5 5 50
Listening 8 4 4 50
Spoken Interaction 2 1 1 50

S D Y B%
Matematik 20 3 11 15
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 1 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 1 1 50
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 1 1 50
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 0 0

S D Y B%
Fen 20 2 11 10
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 0 4 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 0 1 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 0 3 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 1 1 33
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 1 1 25



6. SINIF YENİ TARZ 1.DENEME SINAVI

127,373 82,15
%

ADANA / YÜREĞİR
Kazım Karabekir Ortaokulu

6D  -  619
YASİN MERT ÜNAL 90 24 66 0 2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(819.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 46 46 46 819 % 82,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 16 68 68 68 997

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 20 7 13 0 2,67 % 13

Cevap Anahtarı B BDDABCACADBADACBCCAD

Cevaplarınız dcDAadcbADcAbbaaCacD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DAADABACCB

Cevaplarınız acAbbadaCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DADBCACCDB

Cevaplarınız bbbdacdbDa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CBBCDACADD

Cevaplarınız badCbdacbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 20 9 11 0 5,33 % 27

Cevap Anahtarı B CBBCDACABDCBCDACCBDA

Cevaplarınız aaB*acbdBcaBCDbCCaDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 20 3 17 0 -2,67 % 0

Cevap Anahtarı B DCCABADDACDBCBBDBACB

Cevaplarınız aadbcbcbcdcBacBcdAad

S D Y B%
Türkçe 20 7 13 35
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

S D Y B%
Tarih 10 2 8 20
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 0 2 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 0 2 0
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1 50
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 0 2 0
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1 50

S D Y B%
Din K.ve A.B. 10 1 9 10
Hz. Âdem   in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 2 0 2 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder. 2 0 2 0
Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 1 1 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0

S D Y B%
İngilizce 10 2 8 20
Listening 8 2 6 25
Spoken Interaction 2 0 2 0

S D Y B%
Matematik 20 9 11 45
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2 0 2 0
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3 2 1 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10   a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 2 2 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

S D Y B%
Fen 20 3 17 15
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 4 0 4 0
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 4 0 4 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş   e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 4 0 4 0
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 3 1 2 33
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 3 2 1 67
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder. 2 0 2 0
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