
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI 19 52 1203 54682

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,99 6 4 4,50 6 3 4,85 5 3 4,20 5 7 2,77 9 9 6,55 43 34 31,86 222,470

Okul Ortalaması 13 6 11,44 6 4 4,70 8 2 7,00 6 3 4,81 6 8 3,75 12 7 9,79 51 29 41,49 267,240

KATILIMLAR

1 888 FURKAN AYDIN 8B 19 1 18,67 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 17 0 17,00 19 1 18,67 81 6 79,01 456,630 1 1 1 17 358

2 858 FATMA NUR DİLER 8C 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 15 1 14,67 19 1 18,67 80 6 78,01 438,827 1 2 2 26 771

3 822 SUDE YILDIZ 8D 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 13 4 11,67 20 0 20,00 80 7 77,67 429,377 1 3 3 34 1105

4 880 ZEYNEP İPEK BİÇİCİ 8C 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 3 8,00 16 2 15,33 70 10 66,67 365,727 2 4 4 135 4702

5 830 EFNA FATMA ATACAN 8D 16 3 15,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 17 2 16,33 67 11 63,33 355,020 2 5 5 167 5700

6 855 ELİF DERYA TEPSİ 8C 18 2 17,33 6 3 5,00 10 0 10,00 4 2 3,33 4 2 3,33 15 5 13,33 57 14 52,32 316,260 3 6 14 333 9833

7 818 MİKAİL TURMAZ 8D 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 8 8 5,33 15 5 13,33 61 25 52,66 310,440 3 7 15 359 10606

8 815 MELEK BARDAKÇI 8A 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 4 7 1,67 14 6 12,00 61 20 54,34 299,610 1 8 16 396 12015

9 895 RÜMEYSA SAYGI 8D 16 4 14,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 2 6,33 5 5 3,33 13 6 11,00 56 22 48,66 293,520 4 9 18 421 12824

10 800 ALİ RIZA GÜLTEKİN 8D 14 4 12,67 8 1 7,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 8 1,33 15 4 13,67 58 20 51,34 292,717 5 10 19 430 12947

11 817 MELİSA KAYA 8A 14 6 12,00 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 12 1,00 11 8 8,33 52 34 40,66 249,607 2 11 28 642 19578

12 884 BAHADIR KOKARCALI 8C 10 10 6,67 4 4 2,67 4 0 4,00 6 0 6,00 5 5 3,33 14 5 12,33 43 24 35,00 248,703 4 12 29 648 19730

13 896 ELİF GÜL TATAR 8C 12 7 9,67 7 3 6,00 9 1 8,67 3 5 1,33 0 9 -3,00 11 8 8,33 42 33 31,00 203,490 5 13 34 844 28110

14 899 TUANA DOĞAN 8D 14 4 12,67 3 5 1,33 9 0 9,00 1 5 -0,67 5 6 3,00 0 9 -3,00 32 29 22,33 182,327 6 14 39 932 32543

15 840 MELİH KİBAR 8D 11 9 8,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 31 59 11,33 149,040 7 15 45 1055 40104

16 856 DEYYAN BUĞRA BOZOĞLU8A 6 13 1,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 1 0,67 5 7 2,67 7 12 3,00 22 50 5,34 139,440 3 16 46 1076 42475

17 65 KADER TANGIZ 8A 8 11 4,33 4 3 3,00 5 4 3,67 1 9 -2,00 5 13 0,67 4 13 -0,33 27 53 9,34 131,420 4 17 47 1096 44466

18 801 AYSİMA KARALI 8A 9 11 5,33 3 6 1,00 5 4 3,67 4 6 2,00 2 16 -3,33 4 13 -0,33 27 56 8,34 114,970 5 18 51 1157 48362

19 802 BATU ERİKAN 8D 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 8 -1,67 2 18 -4,00 7 13 2,67 23 66 1,00 100,457 8 19 52 1183 51301
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SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA KARALI 801 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
114,970 222,470 5 18 51 1157 48362

Puanı Hesaplanan: 19 52 1201 54430

Katılımlar: 5 19 52 1203 54682

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 7,60 11,44 8,99

Tarih 10 3 6 1,00 10 3,33 4,70 4,50

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,53 7,00 4,85

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,07 4,81 4,20

Matematik 20 2 16 -3,33 -17 0,54 3,75 2,77

Fen 20 4 13 -0,33 -2 4,53 9,79 6,55

Toplam: 90 27 56 8,33 9 23,60 41,49 30,97

Sözel (TÜR) ADdcdDbdCDaBCbAbcccC

Cevap Anh. B ADCBADDACDCBCDADABBC

Sözel (TAR) cc cdcbACD

Cevap Anh. B BACBCBDACD

Sözel (DİN)  dDCdDcCcB

Cevap Anh. B CADCCDDCAB

Sözel (İNG) BcBbdCcAab

Cevap Anh. B BDBACCDACA

Sayısal (MAT) bd bcbcc daacBccbaCb

Cevap Anh. B CACDBCAADBDCBBBAADCD

Sayısal (FEN) aabadDCDc caaA aca c

Cevap Anh. B DBACBDCDAABCBADCACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 6 30

Tarih 10 3 6 30

Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 0 3 0

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 3 57
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 2 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 16 10

Matematik 20 2 16 10

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 4 0 4 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 13 20

Fen 20 4 13 20

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 0 2 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 7 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DEYYAN BUĞRA BOZOĞLU 856 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
139,440 222,470 3 16 46 1076 42475

Puanı Hesaplanan: 19 52 1201 54430

Katılımlar: 5 19 52 1203 54682

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 13 1,67 8 7,60 11,44 8,99

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 3,33 4,70 4,50

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 4,53 7,00 4,85

İngilizce 10 1 1 0,67 7 3,07 4,81 4,20

Matematik 20 5 7 2,67 13 0,54 3,75 2,77

Fen 20 7 12 3,00 15 4,53 9,79 6,55

Toplam: 90 22 50 5,33 6 23,60 41,49 30,97

Sözel (TÜR) cabBbcDcCadBC bbcadC

Cevap Anh. B ADCBADDACDCBCDADABBC

Sözel (TAR) dbCBdaccac

Cevap Anh. B BACBCBDACD

Sözel (DİN) dccdbDabca

Cevap Anh. B CADCCDDCAB

Sözel (İNG) d   C     

Cevap Anh. B BDBACCDACA

Sayısal (MAT) bd b  AAacDb B  A  a

Cevap Anh. B CACDBCAADBDCBBBAADCD

Sayısal (FEN) bcAbcDdcAbaaB cdAdBD

Cevap Anh. B DBACBDCDAABCBADCACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 13 30

Türkçe 20 6 13 30

Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 0 4 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50

Sözel (DİN) 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 0 7 0
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 1 10

İngilizce 10 1 1 10

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 0 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 5 7 25

Matematik 20 5 7 25

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 4 1 2 25
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 7 12 35

Fen 20 7 12 35

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 2 33
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 8 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KADER TANGIZ 65 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
131,420 222,470 4 17 47 1096 44466

Puanı Hesaplanan: 19 52 1201 54430

Katılımlar: 5 19 52 1203 54682

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 7,60 11,44 8,99

Tarih 10 4 3 3,00 30 3,33 4,70 4,50

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,53 7,00 4,85

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,07 4,81 4,20

Matematik 20 5 13 0,67 3 0,54 3,75 2,77

Fen 20 4 13 -0,33 -2 4,53 9,79 6,55

Toplam: 90 27 53 9,33 10 23,60 41,49 30,97

Sözel (TÜR) dAabbCaaBdaAac BCADb

Cevap Anh. A BADDACDCBCDADABBCADC

Sözel (TAR) d C DAdc A

Cevap Anh. A CBCBDACDBA

Sözel (DİN) D CDabcBCc

Cevap Anh. A DCCDDCABCA

Sözel (İNG) bcbdCacaba

Cevap Anh. A DBACCDACAB

Sayısal (MAT) CcaCdbDabacadbADa b 

Cevap Anh. A CDBCAADBDCBBBAADCDCA

Sayısal (FEN) CBc DbbdaBd acad bcd

Cevap Anh. A CBDCDAABCBADCACBDDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 11 40

Türkçe 20 8 11 40

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 3 40

Tarih 10 4 3 40

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 4 29
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 2 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 13 25

Matematik 20 5 13 25

Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 4 1 2 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 13 20

Fen 20 4 13 20

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 4 7 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 0 3 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK BARDAKÇI 815 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
299,610 222,470 1 8 16 396 12015

Puanı Hesaplanan: 19 52 1201 54430

Katılımlar: 5 19 52 1203 54682

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 7,60 11,44 8,99

Tarih 10 9 1 8,67 87 3,33 4,70 4,50

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 4,53 7,00 4,85

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,07 4,81 4,20

Matematik 20 4 7 1,67 8 0,54 3,75 2,77

Fen 20 14 6 12,00 60 4,53 9,79 6,55

Toplam: 90 61 20 54,33 60 23,60 41,49 30,97

Sözel (TÜR) ADCBADDbCDCdCDAccBBC

Cevap Anh. B ADCBADDACDCBCDADABBC

Sözel (TAR) BACBdBDACD

Cevap Anh. B BACBCBDACD

Sözel (DİN) CADCCDDCAB

Cevap Anh. B CADCCDDCAB

Sözel (İNG) BDBbCCaACA

Cevap Anh. B BDBACCDACA

Sayısal (MAT) C      Ac cCda dc Ca

Cevap Anh. B CACDBCAADBDCBBBAADCD

Sayısal (FEN) bcbaBDCcdABCBADCACBD

Cevap Anh. B DBACBDCDAABCBADCACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 7 20

Matematik 20 4 7 20

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 4 2 1 50
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 2 33
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 4 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA KAYA 817 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
249,607 222,470 2 11 28 642 19578

Puanı Hesaplanan: 19 52 1201 54430

Katılımlar: 5 19 52 1203 54682

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 7,60 11,44 8,99

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,33 4,70 4,50

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,53 7,00 4,85

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,07 4,81 4,20

Matematik 20 5 12 1,00 5 0,54 3,75 2,77

Fen 20 11 8 8,33 42 4,53 9,79 6,55

Toplam: 90 52 34 40,67 45 23,60 41,49 30,97

Sözel (TÜR) ADCBADbbCDCdCDcacBBC

Cevap Anh. B ADCBADDACDCBCDADABBC

Sözel (TAR) BcbcCBDcCD

Cevap Anh. B BACBCBDACD

Sözel (DİN) CADCCDDCbd

Cevap Anh. B CADCCDDCAB

Sözel (İNG) dDBdCCDACA

Cevap Anh. B BDBACCDACA

Sayısal (MAT) ddCcadAADcba Bdcc d 

Cevap Anh. B CACDBCAADBDCBBBAADCD

Sayısal (FEN) bcbCBDCaAccCBb CAdBD

Cevap Anh. B DBACBDCDAABCBADCACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 12 25

Matematik 20 5 12 25

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 4 1 2 25
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 11 8 55

Fen 20 11 8 55

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 2 33
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 7 5 54
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN AYDIN 888 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
456,630 222,470 1 1 1 17 358

Puanı Hesaplanan: 19 52 1201 54430

Katılımlar: 1 19 52 1203 54682

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 18,67 11,44 8,99

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,00 4,70 4,50

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 7,00 4,85

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 4,81 4,20

Matematik 20 17 0 17,00 85 17,00 3,75 2,77

Fen 20 19 1 18,67 93 18,67 9,79 6,55

Toplam: 90 81 6 79,00 88 79,00 41,49 30,97

Sözel (TÜR) AcCBADDACDCBCDADABBC

Cevap Anh. B ADCBADDACDCBCDADABBC

Sözel (TAR) BAbBCBDAac

Cevap Anh. B BACBCBDACD

Sözel (DİN) CbDCCDDCAB

Cevap Anh. B CADCCDDCAB

Sözel (İNG) BDBACCDACA

Cevap Anh. B BDBACCDACA

Sayısal (MAT)  ACDBCAADB CBB AADCD

Cevap Anh. B CACDBCAADBDCBBBAADCD

Sayısal (FEN) DcACBDCDAABCBADCACBD

Cevap Anh. B DBACBDCDAABCBADCACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 19 1 95

Türkçe 20 19 1 95

Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 17 0 85

Matematik 20 17 0 85

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 4 3 0 75
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 19 1 95

Fen 20 19 1 95

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 2 1 67
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 13 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BAHADIR KOKARCALI 884 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
248,703 222,470 4 12 29 648 19730

Puanı Hesaplanan: 19 52 1201 54430

Katılımlar: 5 19 52 1203 54682

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 13,13 11,44 8,99

Tarih 10 4 4 2,67 27 6,20 4,70 4,50

Din K.ve A.B. 10 4 0 4,00 40 8,53 7,00 4,85

İngilizce 10 6 0 6,00 60 5,87 4,81 4,20

Matematik 20 5 5 3,33 17 5,27 3,75 2,77

Fen 20 14 5 12,33 62 13,60 9,79 6,55

Toplam: 90 43 24 35,00 39 52,60 41,49 30,97

Sözel (TÜR) ADCBdabACadBCDcbbdaC

Cevap Anh. B ADCBADDACDCBCDADABBC

Sözel (TAR) BcdaC DAd 

Cevap Anh. B BACBCBDACD

Sözel (DİN)  A   D  AB

Cevap Anh. B CADCCDDCAB

Sözel (İNG)  DBACC   A

Cevap Anh. B BDBACCDACA

Sayısal (MAT)   dbdCbA BD     d  D

Cevap Anh. B CACDBCAADBDCBBBAADCD

Sayısal (FEN) caACcDCDAbBCcAD ACBD

Cevap Anh. B DBACBDCDAABCBADCACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 4 40

Tarih 10 4 4 40

Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 2 25
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50

Sözel (DİN) 10 4 0 40

Din K.ve A.B. 10 4 0 40

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 0 43
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 6 0 60

İngilizce 10 6 0 60

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 0 50
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 5 5 25

Matematik 20 5 5 25

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 4 3 0 75
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 14 5 70

Fen 20 14 5 70

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 2 33
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 10 3 77
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 0 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DERYA TEPSİ 855 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
316,260 222,470 3 6 14 333 9833

Puanı Hesaplanan: 19 52 1201 54430

Katılımlar: 5 19 52 1203 54682

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,13 11,44 8,99

Tarih 10 6 3 5,00 50 6,20 4,70 4,50

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,53 7,00 4,85

İngilizce 10 4 2 3,33 33 5,87 4,81 4,20

Matematik 20 4 2 3,33 17 5,27 3,75 2,77

Fen 20 15 5 13,33 67 13,60 9,79 6,55

Toplam: 90 57 14 52,33 58 52,60 41,49 30,97

Sözel (TÜR) ADCBAcDACDCBCDcDABBC

Cevap Anh. B ADCBADDACDCBCDADABBC

Sözel (TAR) BA BaBDAac

Cevap Anh. B BACBCBDACD

Sözel (DİN) CADCCDDCAB

Cevap Anh. B CADCCDDCAB

Sözel (İNG)  DBbCb A  

Cevap Anh. B BDBACCDACA

Sayısal (MAT) C      ADa d    A   

Cevap Anh. B CACDBCAADBDCBBBAADCD

Sayısal (FEN) DcACBDCaAbBaBADCACBc

Cevap Anh. B DBACBDCDAABCBADCACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 3 60

Tarih 10 6 3 60

Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 1 50

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 2 40

İngilizce 10 4 2 40

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 2 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 0 50
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 4 2 20

Matematik 20 4 2 20

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 4 2 0 50
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 2 1 67
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 10 3 77
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÜL TATAR 896 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
203,490 222,470 5 13 34 844 28110

Puanı Hesaplanan: 19 52 1201 54430

Katılımlar: 5 19 52 1203 54682

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 13,13 11,44 8,99

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,20 4,70 4,50

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,53 7,00 4,85

İngilizce 10 3 5 1,33 13 5,87 4,81 4,20

Matematik 20 0 9 -3,00 -15 5,27 3,75 2,77

Fen 20 11 8 8,33 42 13,60 9,79 6,55

Toplam: 90 42 33 31,00 34 52,60 41,49 30,97

Sözel (TÜR) ADbBAabbCD BCDbacBBC

Cevap Anh. B ADCBADDACDCBCDADABBC

Sözel (TAR) BcCabBDACD

Cevap Anh. B BACBCBDACD

Sözel (DİN) bADCCDDCAB

Cevap Anh. B CADCCDDCAB

Sözel (İNG)  bdACCbbd 

Cevap Anh. B BDBACCDACA

Sayısal (MAT)  b      a c  cabdc b

Cevap Anh. B CACDBCAADBDCBBBAADCD

Sayısal (FEN) bcAbcDCcbABCB DaAaBD

Cevap Anh. B DBACBDCDAABCBADCACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 7 60

Türkçe 20 12 7 60

Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 5 30

İngilizce 10 3 5 30

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 0 9 0

Matematik 20 0 9 0

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 4 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 11 8 55

Fen 20 11 8 55

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 2 33
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 8 4 62
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR DİLER 858 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
438,827 222,470 1 2 2 26 771

Puanı Hesaplanan: 19 52 1201 54430

Katılımlar: 5 19 52 1203 54682

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,13 11,44 8,99

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,20 4,70 4,50

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,53 7,00 4,85

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,87 4,81 4,20

Matematik 20 15 1 14,67 73 5,27 3,75 2,77

Fen 20 19 1 18,67 93 13,60 9,79 6,55

Toplam: 90 80 6 78,00 87 52,60 41,49 30,97

Sözel (TÜR) ADCBADbACDCBCDcDABBC

Cevap Anh. B ADCBADDACDCBCDADABBC

Sözel (TAR) BACBCBDAbD

Cevap Anh. B BACBCBDACD

Sözel (DİN) CADCCDDCAB

Cevap Anh. B CADCCDDCAB

Sözel (İNG) BDBACCaACA

Cevap Anh. B BDBACCDACA

Sayısal (MAT) CAC B AADBDdBB AA CD

Cevap Anh. B CACDBCAADBDCBBBAADCD

Sayısal (FEN) DcACBDCDAABCBADCACBD

Cevap Anh. B DBACBDCDAABCBADCACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 15 1 75

Matematik 20 15 1 75

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 4 3 0 75
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 19 1 95

Fen 20 19 1 95

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 2 1 67
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 13 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP İPEK BİÇİCİ 880 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
365,727 222,470 2 4 4 135 4702

Puanı Hesaplanan: 19 52 1201 54430

Katılımlar: 5 19 52 1203 54682

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,13 11,44 8,99

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,20 4,70 4,50

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,53 7,00 4,85

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,87 4,81 4,20

Matematik 20 9 3 8,00 40 5,27 3,75 2,77

Fen 20 16 2 15,33 77 13,60 9,79 6,55

Toplam: 90 70 10 66,67 74 52,60 41,49 30,97

Sözel (TÜR) BAbDACDCBCDccABBCAaC

Cevap Anh. A BADDACDCBCDADABBCADC

Sözel (TAR) CcCBDACDBA

Cevap Anh. A CBCBDACDBA

Sözel (DİN) DCCDDCABCA

Cevap Anh. A DCCDDCABCA

Sözel (İNG) DBACCDACAB

Cevap Anh. A DBACCDACAB

Sayısal (MAT) CcB dADBa      DCDC 

Cevap Anh. A CDBCAADBDCBBBAADCDCA

Sayısal (FEN) CBDCDA BCBADCACBaD b

Cevap Anh. A CBDCDAABCBADCACBDDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 9 3 45

Matematik 20 9 3 45

Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 4 3 0 75
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 16 2 80

Fen 20 16 2 80

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 11 1 85
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ RIZA GÜLTEKİN 800 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
292,717 222,470 5 10 19 430 12947

Puanı Hesaplanan: 19 52 1201 54430

Katılımlar: 8 19 52 1203 54682

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 11,88 11,44 8,99

Tarih 10 8 1 7,67 77 4,46 4,70 4,50

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,38 7,00 4,85

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,58 4,81 4,20

Matematik 20 4 8 1,33 7 3,17 3,75 2,77

Fen 20 15 4 13,67 68 9,58 9,79 6,55

Toplam: 90 58 20 51,33 57 41,04 41,49 30,97

Sözel (TÜR) ADCBAbDbCDCBCDc  BBd

Cevap Anh. B ADCBADDACDCBCDADABBC

Sözel (TAR) BACBdBDA D

Cevap Anh. B BACBCBDACD

Sözel (DİN) CADCdDDCAB

Cevap Anh. B CADCCDDCAB

Sözel (İNG) BDcACCbACA

Cevap Anh. B BDBACCDACA

Sayısal (MAT) d a cb ADc d B b  aD

Cevap Anh. B CACDBCAADBDCBBBAADCD

Sayısal (FEN) DcACaDCa ABCBADbACBD

Cevap Anh. B DBACBDCDAABCBADCACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 4 70

Türkçe 20 14 4 70

Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 1 80

Tarih 10 8 1 80

Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 0 75
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 8 20

Matematik 20 4 8 20

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 4 2 2 50
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 15 4 75

Fen 20 15 4 75

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 2 1 67
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 10 2 77
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BATU ERİKAN 802 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
100,457 222,470 8 19 52 1183 51301

Puanı Hesaplanan: 19 52 1201 54430

Katılımlar: 8 19 52 1203 54682

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 11,88 11,44 8,99

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 4,46 4,70 4,50

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 7,38 7,00 4,85

İngilizce 10 1 8 -1,67 -17 4,58 4,81 4,20

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 3,17 3,75 2,77

Fen 20 7 13 2,67 13 9,58 9,79 6,55

Toplam: 90 23 66 1,00 1 41,04 41,49 30,97

Sözel (TÜR) ADCBbaDACcaddbbacdca

Cevap Anh. B ADCBADDACDCBCDADABBC

Sözel (TAR) dbCadacAbc

Cevap Anh. B BACBCBDACD

Sözel (DİN) CAcCacbCcd

Cevap Anh. B CADCCDDCAB

Sözel (İNG) caabCbcdd 

Cevap Anh. B BDBACCDACA

Sayısal (MAT) ababcdbdbdbCdaacbaCb

Cevap Anh. B CACDBCAADBDCBBBAADCD

Sayısal (FEN) DadCdDbccbabBbcCACac

Cevap Anh. B DBACBDCDAABCBADCACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 3 25
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 3 25

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 4 43
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 8 10

İngilizce 10 1 8 10

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 3 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 1 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 18 10

Matematik 20 2 18 10

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 4 0 4 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 2 33
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 3 10 23
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EFNA FATMA ATACAN 830 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
355,020 222,470 2 5 5 167 5700

Puanı Hesaplanan: 19 52 1201 54430

Katılımlar: 8 19 52 1203 54682

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 11,88 11,44 8,99

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,46 4,70 4,50

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,38 7,00 4,85

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,58 4,81 4,20

Matematik 20 7 3 6,00 30 3,17 3,75 2,77

Fen 20 17 2 16,33 82 9,58 9,79 6,55

Toplam: 90 67 11 63,33 70 41,04 41,49 30,97

Sözel (TÜR) dAabACDCBCD DABBCADC

Cevap Anh. A BADDACDCBCDADABBCADC

Sözel (TAR) aBCBDAacBA

Cevap Anh. A CBCBDACDBA

Sözel (DİN) DCCDDCABCA

Cevap Anh. A DCCDDCABCA

Sözel (İNG) DBACCDACAB

Cevap Anh. A DBACCDACAB

Sayısal (MAT) d B AA B C B    dDa 

Cevap Anh. A CDBCAADBDCBBBAADCDCA

Sayısal (FEN) CBDCcAABCBADCA BDDcA

Cevap Anh. A CBDCDAABCBADCACBDDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 3 80

Türkçe 20 16 3 80

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 1 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 7 3 35

Matematik 20 7 3 35

Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 4 2 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 17 2 85

Fen 20 17 2 85

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 12 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 0 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH KİBAR 840 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
149,040 222,470 7 15 45 1055 40104

Puanı Hesaplanan: 19 52 1201 54430

Katılımlar: 8 19 52 1203 54682

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 11,88 11,44 8,99

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 4,46 4,70 4,50

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,38 7,00 4,85

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 4,58 4,81 4,20

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 3,17 3,75 2,77

Fen 20 7 13 2,67 13 9,58 9,79 6,55

Toplam: 90 31 59 11,33 13 41,04 41,49 30,97

Sözel (TÜR) BADbbCcCBCDccdBBCdbb

Cevap Anh. A BADDACDCBCDADABBCADC

Sözel (TAR) ddCacAdbad

Cevap Anh. A CBCBDACDBA

Sözel (DİN) DCdbcCAabA

Cevap Anh. A DCCDDCABCA

Sözel (İNG) bccdbbAdcB

Cevap Anh. A DBACCDACAB

Sayısal (MAT) bDcaddbccaBccbADdbbb

Cevap Anh. A CDBCAADBDCBBBAADCDCA

Sayısal (FEN) CBDdDAcaCcdbdcaBbbcc

Cevap Anh. A CBDCDAABCBADCACBDDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 3 25
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 3 25
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 3 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 4 0 4 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 6 7 46
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 0 4 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MİKAİL TURMAZ 818 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
310,440 222,470 3 7 15 359 10606

Puanı Hesaplanan: 19 52 1201 54430

Katılımlar: 8 19 52 1203 54682

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,88 11,44 8,99

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,46 4,70 4,50

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,38 7,00 4,85

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,58 4,81 4,20

Matematik 20 8 8 5,33 27 3,17 3,75 2,77

Fen 20 15 5 13,33 67 9,58 9,79 6,55

Toplam: 90 61 25 52,67 59 41,04 41,49 30,97

Sözel (TÜR) BAbbcCDCBCDcbAcBCADC

Cevap Anh. A BADDACDCBCDADABBCADC

Sözel (TAR) dBCBDACDBc

Cevap Anh. A CBCBDACDBA

Sözel (DİN) DCCDDCABaA

Cevap Anh. A DCCDDCABCA

Sözel (İNG) DBcCCDAacB

Cevap Anh. A DBACCDACAB

Sayısal (MAT) a BCAA a aBBaAda Ddd

Cevap Anh. A CDBCAADBDCBBBAADCDCA

Sayısal (FEN) CBbCaAABaBcDCACBDbBA

Cevap Anh. A CBDCDAABCBADCACBDDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 8 8 40

Matematik 20 8 8 40

Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 4 3 1 75
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN) 20 15 5 75

Fen 20 15 5 75

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 4 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA SAYGI 895 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
293,520 222,470 4 9 18 421 12824

Puanı Hesaplanan: 19 52 1201 54430

Katılımlar: 8 19 52 1203 54682

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,88 11,44 8,99

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,46 4,70 4,50

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,38 7,00 4,85

İngilizce 10 7 2 6,33 63 4,58 4,81 4,20

Matematik 20 5 5 3,33 17 3,17 3,75 2,77

Fen 20 13 6 11,00 55 9,58 9,79 6,55

Toplam: 90 56 22 48,67 54 41,04 41,49 30,97

Sözel (TÜR) ADCBADbbCDCBCDcDcBBC

Cevap Anh. B ADCBADDACDCBCDADABBC

Sözel (TAR) BAbBbBDACb

Cevap Anh. B BACBCBDACD

Sözel (DİN) CbDbCDDCAB

Cevap Anh. B CADCCDDCAB

Sözel (İNG) BDBACd ACc

Cevap Anh. B BDBACCDACA

Sayısal (MAT)  Aacd  AbB   BB d   

Cevap Anh. B CACDBCAADBDCBBBAADCD

Sayısal (FEN) DcdCdDCDAABa ADaAdBD

Cevap Anh. B DBACBDCDAABCBADCACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 2 70

İngilizce 10 7 2 70

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 5 25

Matematik 20 5 5 25

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 4 1 0 25
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 2 1 67
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 9 3 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE YILDIZ 822 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
429,377 222,470 1 3 3 34 1105

Puanı Hesaplanan: 19 52 1201 54430

Katılımlar: 8 19 52 1203 54682

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 11,88 11,44 8,99

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,46 4,70 4,50

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,38 7,00 4,85

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,58 4,81 4,20

Matematik 20 13 4 11,67 58 3,17 3,75 2,77

Fen 20 20 0 20,00 100 9,58 9,79 6,55

Toplam: 90 80 7 77,67 86 41,04 41,49 30,97

Sözel (TÜR) BADbACDCBCDcDABBCADC

Cevap Anh. A BADDACDCBCDADABBCADC

Sözel (TAR) bBCBDACDBA

Cevap Anh. A CBCBDACDBA

Sözel (DİN) DCCDDCABCA

Cevap Anh. A DCCDDCABCA

Sözel (İNG) DBACCDACAB

Cevap Anh. A DBACCDACAB

Sayısal (MAT) C BCAAbBDd BdAA CDCd

Cevap Anh. A CDBCAADBDCBBBAADCDCA

Sayısal (FEN) CBDCDAABCBADCACBDDBA

Cevap Anh. A CBDCDAABCBADCACBDDBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 4 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 13 4 65

Matematik 20 13 4 65

Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 4 4 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN) 20 20 0 100

Fen 20 20 0 100

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 13 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF İŞLEYEN ZEKA 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA DOĞAN 899 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
182,327 222,470 6 14 39 932 32543

Puanı Hesaplanan: 19 52 1201 54430

Katılımlar: 8 19 52 1203 54682

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 11,88 11,44 8,99

Tarih 10 3 5 1,33 13 4,46 4,70 4,50

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,38 7,00 4,85

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 4,58 4,81 4,20

Matematik 20 5 6 3,00 15 3,17 3,75 2,77

Fen 20 0 9 -3,00 -15 9,58 9,79 6,55

Toplam: 90 32 29 22,33 25 41,04 41,49 30,97

Sözel (TÜR) ADaBADb CDCBCDAab BC

Cevap Anh. B ADCBADDACDCBCDADABBC

Sözel (TAR) a C bdbdCD

Cevap Anh. B BACBCBDACD

Sözel (DİN)  ADCCDDCAB

Cevap Anh. B CADCCDDCAB

Sözel (İNG) a c bC b d

Cevap Anh. B BDBACCDACA

Sayısal (MAT) a b dC A B dac  A C 

Cevap Anh. B CACDBCAADBDCBBBAADCD

Sayısal (FEN)  abd c a b     b d b

Cevap Anh. B DBACBDCDAABCBADCACBD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 4 70

Türkçe 20 14 4 70

Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 3 5 30

Tarih 10 3 5 30

Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 2 25
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 2 25

Sözel (DİN) 10 9 0 90

Din K.ve A.B. 10 9 0 90

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 5 10

İngilizce 10 1 5 10

Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 0 33
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to give a simple description of daily activities in a simple way. 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 5 6 25

Matematik 20 5 6 25

Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 4 2 1 50
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 0 9 0

Fen 20 0 9 0

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 13 0 5 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 0 3 0
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