
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Adana YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 8.SINIF KURUMSAL 2 88972 854 13 13

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 8.91 9.13 5.86 5.83 3.02 4.82 6.63 2.75 5.71 5.21 2.94 4.23 7.83 5.73 5.92 8.70 8.46 5.88 43.10 32.02 32.43 226.531

Okul Ortalaması 10.77 6.77 8.51 7.08 2.00 6.41 8.08 1.69 7.51 6.85 1.62 6.31 9.85 3.46 8.69 12.54 5.46 10.72 55.15 21.00 48.15 295.437

1 822 - SUDE YILDIZ 8 / D 14 6 12.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 18 2 17.33 18 2 17.33 80.00 10.00 76.66 420.948 3787 77 1 1

2 836 - İLSUCAN KUMCU 8 / B 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 16 2 15.33 17 3 16.00 78.00 10.00 74.67 415.067 4312 86 2 2

3 858 - FATMA NUR DİLER 8 / C 12 7 9.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 0 9.00 18 1 17.67 19 1 18.67 77.00 10.00 73.68 413.644 4403 88 3 3

4 880 - ZEYNEP İPEK BİÇİCİ 8 / C 15 5 13.33 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 16 2 15.33 15 4 13.67 74.00 13.00 69.67 391.348 6997 132 4 4

5 888 - FURKAN AYDIN 8 / B 15 4 13.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 0 9.00 14 1 13.67 14 4 12.67 70.00 11.00 66.34 376.104 8849 158 5 5

6 855 - ELİF DERYA TEPSİ 8 / C 14 2 13.33 8 2 7.33 8 2 7.33 3 0 3.00 7 0 7.00 16 2 15.33 56.00 8.00 53.32 337.481 14696 244 6 6

7 904 - EMİNE YAĞMUR GEDİK 8 / C 9 9 6.00 8 2 7.33 7 2 6.33 5 4 3.67 10 3 9.00 14 5 12.33 53.00 25.00 44.66 287.630 23978 335 7 7

8 900 - SEMANUR ÇEVİK 8 / D 9 8 6.33 7 2 6.33 8 2 7.33 8 1 7.67 9 0 9.00 12 5 10.33 53.00 18.00 46.99 283.659 24915 345 8 8

9 815 - MELEK BARDAKÇI 8 / A 10 8 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 5 4 3.67 4 6 2.00 7 12 3.00 42.00 34.00 30.66 200.222 47188 558 9 9

10 495 - SEMİYE UÇAR 8 / D 6 9 3.00 5 4 3.67 6 4 4.67 5 4 3.67 4 6 2.00 11 7 8.67 37.00 34.00 25.68 198.800 47557 562 10 10

11 899 - TUANA DOĞAN 8 / D 7 6 5.00 1 7 -1.33 7 3 6.00 7 3 6.00 4 8 1.33 9 6 7.00 35.00 33.00 24.00 194.800 48939 571 11 11

12 846 - NURİ CAN BAYMUŞ 8 / B 6 11 2.33 4 2 3.33 6 3 5.00 3 2 2.33 4 1 3.67 8 8 5.33 31.00 27.00 21.99 182.933 52851 595 12 12

13 85 - NEJLA AKSAK 8 / B 7 9 4.00 4 2 3.33 8 1 7.67 5 3 4.00 4 13 -0.33 3 12 -1.00 31.00 40.00 17.67 138.044 69616 718 13 13



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 2

MELEK BARDAKÇI
8/A - 815
KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU
Adana - YÜREĞİR PU

AN 200.222
Yüzdelik Dilim (%) 53.04

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   1 Sıra:   9 Sıra:   9 Sıra:   558
Katılım:   1 Katılım:   13 Katılım:   13 Katılım:   854
Ortalama:   200.222 Ortalama:   295.437 Ortalama:   295.437 Ortalama:   258.957

GENEL
Sıra:   47188
Katılım:   88972
Ortalama:   226.531

TÜ
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ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 10 8 2 7.33
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İH

İ Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33
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Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73
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Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 5 4 1 3.67

37
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Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 4 6 10 2.00

10
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Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 7 12 1 3.00
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ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net PUAN

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 2 10 8 2 7.33 8 2 0 7.33 8 2 0 7.33 5 4 1 3.67 4 6 10 2.00 7 12 1 3.00 30.66 200.22



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 2

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net PUAN

8.SINIF KURUMSAL 2 7.33 7.33 7.33 3.67 2.00 3.00 30.66 200.22

KÜMİLATİF ORTALAMA 7.33 7.33 7.33 3.67 2.00 3.00 30.66 200.22

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 Okudukları ile ilgili çıkarıml B B +
2 Metnin ana fikrini/ana duygusu A A +
3 Metinde ele alınan sorunlara f B d -
4 Metinde ele alınan sorunlara f C
5 Metnin konusunu belirler. / Me A A +
6 Yazdıklarını düzenler. C C +
7 Metnin içeriğini yorumlar. / O D D +
8 Metinde ele alınan sorunlara f A A +
9 Bağlamdan yararlanarak bilmediA A +

10 Bağlamdan yararlanarak bilmediB c -
11 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin D D +
12 Okudukları ile ilgili çıkarıml D c -
13 Okudukları ile ilgili çıkarıml A A +
14 Okudukları ile ilgili çıkarıml C d -
15 Grafik, tablo ve çizelgeyle su D a -
16 Cümlenin ögelerini ayırt eder. C a -
17 Okudukları ile ilgili çıkarıml A c -
18 Okudukları ile ilgili çıkarıml B c -
19 Fiilimsilerin cümledeki işlevl D D +
20 Metinde ele alınan sorunlara f C

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 Avrupa’daki gelişmelerin yansı B B +
2 Mondros Ateşkes Antlaşması’nınD D +
3 Birinci Dünya Savaşı’nın sebep D D +
4 Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sür C C +
5 Mondros Ateşkes Antlaşması’nınB d -
6 Birinci Dünya Savaşı’nda OsmanC d -
7 Gençlik döneminde Mustafa KemaD D +
8 Avrupa’daki gelişmelerin yansı C C +
9 Mustafa Kemal’in askerlik haya A A +

10 Avrupa’daki gelişmelerin yansı A A +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 Kaza ve kader ile ilgili kavra A A +
2 Kaza ve kader ile ilgili kavra B B +
3 Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamın C d -
4 Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını a D D +
5 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş B B +
6 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş D D +
7 Kader ve kaza inancını ayet ve C C +
8 Kader ve kaza inancını ayet ve A b -
9 İnsanın ilmi, iradesi, sorumlu D D +

10 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş C C +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 Making simple inquiries + Acce D D +
2 Stating personal opinions (Mak C a -
3 Stating personal opinions (Mak A A +
4 Expressing likes and dislikes C C +
5 Making simple inquiries + Acce D c -
6 Identifiying the target vocabu A c -
7 Stating personal opinions B B +
8 Identifiying the target vocabu A
9 Expressing likes and dislikes B B +

10 Expressing likes and dislikes D b -

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 Tam sayıların, tam sayı kuvvet B B +
2 Sayıların ondalık gösterimleri B B +
3 Verilen iki doğal sayının aral D D +
4 Kareköklü ifadelerde toplama v C
5 Kareköklü ifadelerde çarpma veB d -
6 Kareköklü ifadelerde toplama v A d -
7 Kareköklü bir ifadeyi a√b şekl B a -
8 Kareköklü ifadelerde toplama v D
9 Kareköklü ifadelerde çarpma veD a -

10 Çok büyük ve çok küçük sayılar A
11 Kareköklü bir ifadeyi a b şekl A
12 Kareköklü ifadelerde çarpma veC

13 Sayıların ondalık gösterimleri C b -
14 Verilen pozitif tam sayıların A c -
15 Tam sayıların, tam sayı kuvvet B
16 İki doğal sayının en büyük ort C
17 Verilen pozitif tam sayıların D D +
18 İki doğal sayının en büyük ort B
19 Üslü ifadelerle ilgili temel k D
20 Üslü ifadelerle ilgili temel k A

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo B a -
2 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay C a -
3 F.8.2.2.1. Kalıtım ile ilgili C C +
4 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas D b -
5 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz D D +
6 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı C C +
7 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo D c -
8 F.8.2.3.1. Örneklerden yola çı A d -
9 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl A c -

10 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay B B +
11 ﻿F.8.2.3.3. Mutasyonla modifik C b -
12 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D a -
13 ﻿F.8.1.1.1.c. Işığın birim yüz A A +
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B a -
15 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay A d -
16 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz B d -
17 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D
18 F.8.2.3.1. Örneklerden yola çı C b -
19 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
20 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 2

FURKAN AYDIN
8/B - 888
KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU
Adana - YÜREĞİR PU

AN 376.104
Yüzdelik Dilim (%) 9.95

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   2 Sıra:   5 Sıra:   5 Sıra:   158
Katılım:   4 Katılım:   13 Katılım:   13 Katılım:   854
Ortalama:   278.037 Ortalama:   295.437 Ortalama:   295.437 Ortalama:   258.957

GENEL
Sıra:   8849
Katılım:   88972
Ortalama:   226.531

TÜ
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ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net
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Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net
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Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net
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ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net PUAN

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 2 15 4 1 13.67 8 2 0 7.33 10 0 0 10.00 9 0 1 9.00 14 1 5 13.67 14 4 2 12.67 66.34 376.10



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 2

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net PUAN

8.SINIF KURUMSAL 2 13.67 7.33 10.00 9.00 13.67 12.67 66.34 376.10

KÜMİLATİF ORTALAMA 13.67 7.33 10.00 9.00 13.67 12.67 66.34 376.10

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediB B +
2 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin D D +
3 Okudukları ile ilgili çıkarıml D D +
4 Okudukları ile ilgili çıkarıml A c -
5 Okudukları ile ilgili çıkarıml C C +
6 Grafik, tablo ve çizelgeyle su D c -
7 Cümlenin ögelerini ayırt eder. C C +
8 Okudukları ile ilgili çıkarıml A A +
9 Okudukları ile ilgili çıkarıml B B +

10 Fiilimsilerin cümledeki işlevl D D +
11 Metinde ele alınan sorunlara f C
12 Okudukları ile ilgili çıkarıml B B +
13 Metnin ana fikrini/ana duygusu A A +
14 Metinde ele alınan sorunlara f B d -
15 Metinde ele alınan sorunlara f C b -
16 Metnin konusunu belirler. / Me A A +
17 Yazdıklarını düzenler. C C +
18 Metnin içeriğini yorumlar. / O D D +
19 Metinde ele alınan sorunlara f A A +
20 Bağlamdan yararlanarak bilmediA A +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 Birinci Dünya Savaşı’nda OsmanC C +
2 Gençlik döneminde Mustafa KemaD D +
3 Avrupa’daki gelişmelerin yansı C C +
4 Mustafa Kemal’in askerlik haya A A +
5 Avrupa’daki gelişmelerin yansı A A +
6 Avrupa’daki gelişmelerin yansı B B +
7 Mondros Ateşkes Antlaşması’nınD a -
8 Birinci Dünya Savaşı’nın sebep D D +
9 Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sür C C +

10 Mondros Ateşkes Antlaşması’nınB a -

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 Kader ve kaza inancını ayet ve C C +
2 Kader ve kaza inancını ayet ve A A +
3 İnsanın ilmi, iradesi, sorumlu D D +
4 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş C C +
5 Kaza ve kader ile ilgili kavra A A +
6 Kaza ve kader ile ilgili kavra B B +
7 Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamın C C +
8 Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını a D D +
9 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş B B +

10 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş D D +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 Stating personal opinions B B +
2 Identifiying the target vocabu A
3 Expressing likes and dislikes B B +
4 Expressing likes and dislikes D D +
5 Making simple inquiries + Acce D D +
6 Stating personal opinions (Mak C C +
7 Stating personal opinions (Mak A A +
8 Expressing likes and dislikes C C +
9 Making simple inquiries + Acce D D +

10 Identifiying the target vocabu A A +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 Kareköklü ifadelerde çarpma veC C +
2 Sayıların ondalık gösterimleri C C +
3 Verilen pozitif tam sayıların A A +
4 Tam sayıların, tam sayı kuvvet B
5 İki doğal sayının en büyük ort C C +
6 Verilen pozitif tam sayıların D D +
7 İki doğal sayının en büyük ort B B +
8 Üslü ifadelerle ilgili temel k D
9 Üslü ifadelerle ilgili temel k A

10 Tam sayıların, tam sayı kuvvet B B +
11 Sayıların ondalık gösterimleri B B +
12 Verilen iki doğal sayının aral D D +

13 Kareköklü ifadelerde toplama v C
14 Kareköklü ifadelerde çarpma veB B +
15 Kareköklü ifadelerde toplama v A A +
16 Kareköklü bir ifadeyi a√b şekl B d -
17 Kareköklü ifadelerde toplama v D D +
18 Kareköklü ifadelerde çarpma veD
19 Çok büyük ve çok küçük sayılar A A +
20 Kareköklü bir ifadeyi a b şekl A A +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
2 ﻿F.8.1.1.1.c. Işığın birim yüz A A +
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
4 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay A d -
5 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz B B +
6 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D
7 F.8.2.3.1. Örneklerden yola çı C C +
8 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
9 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +

10 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo B B +
11 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay C C +
12 F.8.2.2.1. Kalıtım ile ilgili C
13 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas D b -
14 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz D b -
15 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı C C +
16 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo D D +
17 F.8.2.3.1. Örneklerden yola çı A b -
18 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl A A +
19 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay B B +
20 ﻿F.8.2.3.3. Mutasyonla modifik C C +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 2

İLSUCAN KUMCU
8/B - 836
KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU
Adana - YÜREĞİR PU

AN 415.067
Yüzdelik Dilim (%) 4.85

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   1 Sıra:   2 Sıra:   2 Sıra:   86
Katılım:   4 Katılım:   13 Katılım:   13 Katılım:   854
Ortalama:   278.037 Ortalama:   295.437 Ortalama:   295.437 Ortalama:   258.957

GENEL
Sıra:   4312
Katılım:   88972
Ortalama:   226.531

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 16 4 0 14.67

73

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 10 0 0 10.00

100

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 1 0 8.67

87

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 10 0 0 10.00

100

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 16 2 2 15.33

77

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 17 3 0 16.00

80

90 78 10 2 83.01

SO
RU

 S
AY

IS
I

DO
ĞR

U

YA
NL

IŞ

BO
Ş

BA
ŞA

RI
 %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

B

2

A

A

3

B

d

4

C

C

5

A

A

6

C

b

7

D

D

8

A

A

9

A

A

0

B

c

1

D

D

2

D

D

3

A

A

4

C

C

5

D

D

6

C

C

7

A

b

8

B

B

9

D

D

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

B

2

D

D

3

D

D

4

C

C

5

B

B

6

C

C

7

D

D

8

C

C

9

A

A

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

A

A

2

B

B

3

C

C

4

D

D

5

B

B

6

D

c

7

C

C

8

A

A

9

D

D

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

D

D

2

C

C

3

A

A

4

C

C

5

D

D

6

A

A

7

B

B

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

B

2

B

B

3

D

D

4

C

5

B

B

6

A

A

7

B

d

8

D

b

9

D

D

0

A

A

1

A

A

2

C

C

3

C

C

4

A

A

5

B

B

6

C

C

7

D

D

8

B

B

9

D

D

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

C

d

4

D

a

5

D

D

6

C

C

7

D

D

8

A

A

9

A

A

0

B

B

1

C

C

2

D

D

3

A

A

4

B

B

5

A

d

6

B

B

7

D

D

8

C

C

9

A

A

0

C

C

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net PUAN

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 2 16 4 0 14.67 10 0 0 10.00 9 1 0 8.67 10 0 0 10.00 16 2 2 15.33 17 3 0 16.00 74.67 415.07



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 2

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net PUAN

8.SINIF KURUMSAL 2 14.67 10.00 8.67 10.00 15.33 16.00 74.67 415.07

KÜMİLATİF ORTALAMA 14.67 10.00 8.67 10.00 15.33 16.00 74.67 415.07

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 Okudukları ile ilgili çıkarıml B B +
2 Metnin ana fikrini/ana duygusu A A +
3 Metinde ele alınan sorunlara f B d -
4 Metinde ele alınan sorunlara f C C +
5 Metnin konusunu belirler. / Me A A +
6 Yazdıklarını düzenler. C b -
7 Metnin içeriğini yorumlar. / O D D +
8 Metinde ele alınan sorunlara f A A +
9 Bağlamdan yararlanarak bilmediA A +

10 Bağlamdan yararlanarak bilmediB c -
11 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin D D +
12 Okudukları ile ilgili çıkarıml D D +
13 Okudukları ile ilgili çıkarıml A A +
14 Okudukları ile ilgili çıkarıml C C +
15 Grafik, tablo ve çizelgeyle su D D +
16 Cümlenin ögelerini ayırt eder. C C +
17 Okudukları ile ilgili çıkarıml A b -
18 Okudukları ile ilgili çıkarıml B B +
19 Fiilimsilerin cümledeki işlevl D D +
20 Metinde ele alınan sorunlara f C C +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 Avrupa’daki gelişmelerin yansı B B +
2 Mondros Ateşkes Antlaşması’nınD D +
3 Birinci Dünya Savaşı’nın sebep D D +
4 Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sür C C +
5 Mondros Ateşkes Antlaşması’nınB B +
6 Birinci Dünya Savaşı’nda OsmanC C +
7 Gençlik döneminde Mustafa KemaD D +
8 Avrupa’daki gelişmelerin yansı C C +
9 Mustafa Kemal’in askerlik haya A A +

10 Avrupa’daki gelişmelerin yansı A A +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 Kaza ve kader ile ilgili kavra A A +
2 Kaza ve kader ile ilgili kavra B B +
3 Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamın C C +
4 Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını a D D +
5 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş B B +
6 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş D c -
7 Kader ve kaza inancını ayet ve C C +
8 Kader ve kaza inancını ayet ve A A +
9 İnsanın ilmi, iradesi, sorumlu D D +

10 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş C C +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 Making simple inquiries + Acce D D +
2 Stating personal opinions (Mak C C +
3 Stating personal opinions (Mak A A +
4 Expressing likes and dislikes C C +
5 Making simple inquiries + Acce D D +
6 Identifiying the target vocabu A A +
7 Stating personal opinions B B +
8 Identifiying the target vocabu A A +
9 Expressing likes and dislikes B B +

10 Expressing likes and dislikes D D +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 Tam sayıların, tam sayı kuvvet B B +
2 Sayıların ondalık gösterimleri B B +
3 Verilen iki doğal sayının aral D D +
4 Kareköklü ifadelerde toplama v C
5 Kareköklü ifadelerde çarpma veB B +
6 Kareköklü ifadelerde toplama v A A +
7 Kareköklü bir ifadeyi a√b şekl B d -
8 Kareköklü ifadelerde toplama v D b -
9 Kareköklü ifadelerde çarpma veD D +

10 Çok büyük ve çok küçük sayılar A A +
11 Kareköklü bir ifadeyi a b şekl A A +
12 Kareköklü ifadelerde çarpma veC C +

13 Sayıların ondalık gösterimleri C C +
14 Verilen pozitif tam sayıların A A +
15 Tam sayıların, tam sayı kuvvet B B +
16 İki doğal sayının en büyük ort C C +
17 Verilen pozitif tam sayıların D D +
18 İki doğal sayının en büyük ort B B +
19 Üslü ifadelerle ilgili temel k D D +
20 Üslü ifadelerle ilgili temel k A

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo B B +
2 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay C C +
3 F.8.2.2.1. Kalıtım ile ilgili C d -
4 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas D a -
5 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz D D +
6 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı C C +
7 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo D D +
8 F.8.2.3.1. Örneklerden yola çı A A +
9 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl A A +

10 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay B B +
11 ﻿F.8.2.3.3. Mutasyonla modifik C C +
12 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
13 ﻿F.8.1.1.1.c. Işığın birim yüz A A +
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
15 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay A d -
16 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz B B +
17 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
18 F.8.2.3.1. Örneklerden yola çı C C +
19 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
20 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 2

NEJLA AKSAK
8/B - 85
KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU
Adana - YÜREĞİR PU

AN 138.044
Yüzdelik Dilim (%) 78.24

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   4 Sıra:   13 Sıra:   13 Sıra:   718
Katılım:   4 Katılım:   13 Katılım:   13 Katılım:   854
Ortalama:   278.037 Ortalama:   295.437 Ortalama:   295.437 Ortalama:   258.957

GENEL
Sıra:   69616
Katılım:   88972
Ortalama:   226.531

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 7 9 4 4.00

20

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 4 2 4 3.33

33

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 1 1 7.67

77

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 5 3 2 4.00

40

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 4 13 3 -0.33

0

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 3 12 5 -1.00

0

90 31 40 19 27.61

SO
RU

 S
AY

IS
I

DO
ĞR

U

YA
NL

IŞ

BO
Ş

BA
ŞA

RI
 %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

c

2

D

D

3

D

D

4

A

c

5

C

C

6

D

7

C

b

8

A

c

9

B

B

0

D

c

1

C

2

B

d

3

A

A

4

B

d

5

C

6

A

A

7

C

d

8

D

c

9

A

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

C

2

D

D

3

C

4

A

b

5

A

A

6

B

7

D

8

D

D

9

C

C

0

B

a

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

C

C

2

A

A

3

D

D

4

C

C

5

A

A

6

B

c

7

C

C

8

D

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

B

2

A

c

3

B

B

4

D

D

5

D

6

C

d

7

A

A

8

C

C

9

D

0

A

b

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

C

C

2

C

b

3

A

4

B

5

C

b

6

D

c

7

B

a

8

D

D

9

A

c

0

B

c

1

B

a

2

D

a

3

C

b

4

B

a

5

A

d

6

B

c

7

D

D

8

D

D

9

A

b

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

D

a

2

A

3

B

B

4

A

b

5

B

6

D

7

C

b

8

A

b

9

C

C

0

B

1

C

2

C

b

3

D

b

4

D

b

5

C

a

6

D

b

7

A

b

8

A

c

9

B

c

0

C

C

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net PUAN

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 2 7 9 4 4.00 4 2 4 3.33 8 1 1 7.67 5 3 2 4.00 4 13 3 -0.33 3 12 5 -1.00 17.67 138.04



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 2

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net PUAN

8.SINIF KURUMSAL 2 4.00 3.33 7.67 4.00 -0.33 -1.00 17.67 138.04

KÜMİLATİF ORTALAMA 4.00 3.33 7.67 4.00 -0.33 -1.00 17.67 138.04

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediB c -
2 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin D D +
3 Okudukları ile ilgili çıkarıml D D +
4 Okudukları ile ilgili çıkarıml A c -
5 Okudukları ile ilgili çıkarıml C C +
6 Grafik, tablo ve çizelgeyle su D
7 Cümlenin ögelerini ayırt eder. C b -
8 Okudukları ile ilgili çıkarıml A c -
9 Okudukları ile ilgili çıkarıml B B +

10 Fiilimsilerin cümledeki işlevl D c -
11 Metinde ele alınan sorunlara f C
12 Okudukları ile ilgili çıkarıml B d -
13 Metnin ana fikrini/ana duygusu A A +
14 Metinde ele alınan sorunlara f B d -
15 Metinde ele alınan sorunlara f C
16 Metnin konusunu belirler. / Me A A +
17 Yazdıklarını düzenler. C d -
18 Metnin içeriğini yorumlar. / O D c -
19 Metinde ele alınan sorunlara f A
20 Bağlamdan yararlanarak bilmediA A +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 Birinci Dünya Savaşı’nda OsmanC
2 Gençlik döneminde Mustafa KemaD D +
3 Avrupa’daki gelişmelerin yansı C
4 Mustafa Kemal’in askerlik haya A b -
5 Avrupa’daki gelişmelerin yansı A A +
6 Avrupa’daki gelişmelerin yansı B
7 Mondros Ateşkes Antlaşması’nınD
8 Birinci Dünya Savaşı’nın sebep D D +
9 Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sür C C +

10 Mondros Ateşkes Antlaşması’nınB a -

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 Kader ve kaza inancını ayet ve C C +
2 Kader ve kaza inancını ayet ve A A +
3 İnsanın ilmi, iradesi, sorumlu D D +
4 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş C C +
5 Kaza ve kader ile ilgili kavra A A +
6 Kaza ve kader ile ilgili kavra B c -
7 Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamın C C +
8 Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını a D
9 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş B B +

10 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş D D +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 Stating personal opinions B B +
2 Identifiying the target vocabu A c -
3 Expressing likes and dislikes B B +
4 Expressing likes and dislikes D D +
5 Making simple inquiries + Acce D
6 Stating personal opinions (Mak C d -
7 Stating personal opinions (Mak A A +
8 Expressing likes and dislikes C C +
9 Making simple inquiries + Acce D

10 Identifiying the target vocabu A b -

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 Kareköklü ifadelerde çarpma veC C +
2 Sayıların ondalık gösterimleri C b -
3 Verilen pozitif tam sayıların A
4 Tam sayıların, tam sayı kuvvet B
5 İki doğal sayının en büyük ort C b -
6 Verilen pozitif tam sayıların D c -
7 İki doğal sayının en büyük ort B a -
8 Üslü ifadelerle ilgili temel k D D +
9 Üslü ifadelerle ilgili temel k A c -

10 Tam sayıların, tam sayı kuvvet B c -
11 Sayıların ondalık gösterimleri B a -
12 Verilen iki doğal sayının aral D a -

13 Kareköklü ifadelerde toplama v C b -
14 Kareköklü ifadelerde çarpma veB a -
15 Kareköklü ifadelerde toplama v A d -
16 Kareköklü bir ifadeyi a√b şekl B c -
17 Kareköklü ifadelerde toplama v D D +
18 Kareköklü ifadelerde çarpma veD D +
19 Çok büyük ve çok küçük sayılar A b -
20 Kareköklü bir ifadeyi a b şekl A

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D a -
2 ﻿F.8.1.1.1.c. Işığın birim yüz A
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
4 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay A b -
5 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz B
6 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D
7 F.8.2.3.1. Örneklerden yola çı C b -
8 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A b -
9 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +

10 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo B
11 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay C
12 F.8.2.2.1. Kalıtım ile ilgili C b -
13 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas D b -
14 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz D b -
15 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı C a -
16 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo D b -
17 F.8.2.3.1. Örneklerden yola çı A b -
18 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl A c -
19 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay B c -
20 ﻿F.8.2.3.3. Mutasyonla modifik C C +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 2

NURİ CAN BAYMUŞ
8/B - 846
KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU
Adana - YÜREĞİR PU

AN 182.933
Yüzdelik Dilim (%) 59.40

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   3 Sıra:   12 Sıra:   12 Sıra:   595
Katılım:   4 Katılım:   13 Katılım:   13 Katılım:   854
Ortalama:   278.037 Ortalama:   295.437 Ortalama:   295.437 Ortalama:   258.957

GENEL
Sıra:   52851
Katılım:   88972
Ortalama:   226.531

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 6 11 3 2.33

12

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 4 2 4 3.33

33

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 6 3 1 5.00

50

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 3 2 5 2.33

23

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 4 1 15 3.67

18

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 8 8 4 5.33

27

90 31 27 32 36.59

SO
RU

 S
AY

IS
I

DO
ĞR

U

YA
NL

IŞ

BO
Ş

BA
ŞA

RI
 %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

c

2

D

a

3

D

4

A

c

5

C

a

6

D

7

C

a

8

A

9

B

d

0

D

c

1

C

C

2

B

B

3

A

c

4

B

B

5

C

C

6

A

A

7

C

a

8

D

a

9

A

b

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

C

C

2

D

b

3

C

4

A

A

5

A

6

B

B

7

D

a

8

D

D

9

C

0

B

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

C

C

2

A

A

3

D

D

4

C

C

5

A

A

6

B

c

7

C

d

8

D

9

B

B

0

D

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

2

A

d

3

B

B

4

D

D

5

D

6

C

7

A

8

C

C

9

D

0

A

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

C

C

2

C

C

3

A

b

4

B

5

C

6

D

7

B

8

D

9

A

0

B

1

B

B

2

D

D

3

C

4

B

5

A

6

B

7

D

8

D

9

A

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

D

D

2

A

A

3

B

a

4

A

d

5

B

d

6

D

D

7

C

8

A

9

C

C

0

B

1

C

a

2

C

C

3

D

4

D

b

5

C

C

6

D

b

7

A

b

8

A

A

9

B

B

0

C

b

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net PUAN

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 2 6 11 3 2.33 4 2 4 3.33 6 3 1 5.00 3 2 5 2.33 4 1 15 3.67 8 8 4 5.33 21.99 182.93



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 2

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net PUAN

8.SINIF KURUMSAL 2 2.33 3.33 5.00 2.33 3.67 5.33 21.99 182.93

KÜMİLATİF ORTALAMA 2.33 3.33 5.00 2.33 3.67 5.33 21.99 182.93

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediB c -
2 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin D a -
3 Okudukları ile ilgili çıkarıml D
4 Okudukları ile ilgili çıkarıml A c -
5 Okudukları ile ilgili çıkarıml C a -
6 Grafik, tablo ve çizelgeyle su D
7 Cümlenin ögelerini ayırt eder. C a -
8 Okudukları ile ilgili çıkarıml A
9 Okudukları ile ilgili çıkarıml B d -

10 Fiilimsilerin cümledeki işlevl D c -
11 Metinde ele alınan sorunlara f C C +
12 Okudukları ile ilgili çıkarıml B B +
13 Metnin ana fikrini/ana duygusu A c -
14 Metinde ele alınan sorunlara f B B +
15 Metinde ele alınan sorunlara f C C +
16 Metnin konusunu belirler. / Me A A +
17 Yazdıklarını düzenler. C a -
18 Metnin içeriğini yorumlar. / O D a -
19 Metinde ele alınan sorunlara f A b -
20 Bağlamdan yararlanarak bilmediA A +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 Birinci Dünya Savaşı’nda OsmanC C +
2 Gençlik döneminde Mustafa KemaD b -
3 Avrupa’daki gelişmelerin yansı C
4 Mustafa Kemal’in askerlik haya A A +
5 Avrupa’daki gelişmelerin yansı A
6 Avrupa’daki gelişmelerin yansı B B +
7 Mondros Ateşkes Antlaşması’nınD a -
8 Birinci Dünya Savaşı’nın sebep D D +
9 Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sür C

10 Mondros Ateşkes Antlaşması’nınB

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 Kader ve kaza inancını ayet ve C C +
2 Kader ve kaza inancını ayet ve A A +
3 İnsanın ilmi, iradesi, sorumlu D D +
4 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş C C +
5 Kaza ve kader ile ilgili kavra A A +
6 Kaza ve kader ile ilgili kavra B c -
7 Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamın C d -
8 Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını a D
9 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş B B +

10 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş D c -

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 Stating personal opinions B
2 Identifiying the target vocabu A d -
3 Expressing likes and dislikes B B +
4 Expressing likes and dislikes D D +
5 Making simple inquiries + Acce D
6 Stating personal opinions (Mak C
7 Stating personal opinions (Mak A
8 Expressing likes and dislikes C C +
9 Making simple inquiries + Acce D

10 Identifiying the target vocabu A c -

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 Kareköklü ifadelerde çarpma veC C +
2 Sayıların ondalık gösterimleri C C +
3 Verilen pozitif tam sayıların A b -
4 Tam sayıların, tam sayı kuvvet B
5 İki doğal sayının en büyük ort C
6 Verilen pozitif tam sayıların D
7 İki doğal sayının en büyük ort B
8 Üslü ifadelerle ilgili temel k D
9 Üslü ifadelerle ilgili temel k A

10 Tam sayıların, tam sayı kuvvet B
11 Sayıların ondalık gösterimleri B B +
12 Verilen iki doğal sayının aral D D +

13 Kareköklü ifadelerde toplama v C
14 Kareköklü ifadelerde çarpma veB
15 Kareköklü ifadelerde toplama v A
16 Kareköklü bir ifadeyi a√b şekl B
17 Kareköklü ifadelerde toplama v D
18 Kareköklü ifadelerde çarpma veD
19 Çok büyük ve çok küçük sayılar A
20 Kareköklü bir ifadeyi a b şekl A

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
2 ﻿F.8.1.1.1.c. Işığın birim yüz A A +
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B a -
4 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay A d -
5 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz B d -
6 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
7 F.8.2.3.1. Örneklerden yola çı C
8 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A
9 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +

10 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo B
11 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay C a -
12 F.8.2.2.1. Kalıtım ile ilgili C C +
13 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas D
14 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz D b -
15 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı C C +
16 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo D b -
17 F.8.2.3.1. Örneklerden yola çı A b -
18 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl A A +
19 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay B B +
20 ﻿F.8.2.3.3. Mutasyonla modifik C b -

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 2

ELİF DERYA TEPSİ
8/C - 855
KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU
Adana - YÜREĞİR PU

AN 337.481
Yüzdelik Dilim (%) 16.52

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   3 Sıra:   6 Sıra:   6 Sıra:   244
Katılım:   4 Katılım:   13 Katılım:   13 Katılım:   854
Ortalama:   357.526 Ortalama:   295.437 Ortalama:   295.437 Ortalama:   258.957

GENEL
Sıra:   14696
Katılım:   88972
Ortalama:   226.531

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 14 2 4 13.33

67

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 3 0 7 3.00

30

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 7 0 13 7.00

35

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 16 2 2 15.33

77

90 56 8 26 67.50

SO
RU

 S
AY

IS
I

DO
ĞR

U

YA
NL

IŞ

BO
Ş

BA
ŞA

RI
 %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

B

2

A

A

3

B

B

4

C

5

A

A

6

C

C

7

D

D

8

A

b

9

A

A

0

B

B

1

D

D

2

D

D

3

A

A

4

C

C

5

D

6

C

b

7

A

8

B

B

9

D

D

0

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

B

2

D

a

3

D

D

4

C

C

5

B

B

6

C

C

7

D

D

8

C

C

9

A

c

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

A

b

2

B

d

3

C

C

4

D

D

5

B

B

6

D

D

7

C

C

8

A

A

9

D

D

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

D

2

C

3

A

4

C

5

D

6

A

A

7

B

8

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

B

2

B

B

3

D

D

4

C

5

B

6

A

7

B

8

D

9

D

0

A

A

1

A

2

C

3

C

4

A

5

B

B

6

C

C

7

D

8

B

B

9

D

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

C

4

D

D

5

D

D

6

C

C

7

D

D

8

A

c

9

A

0

B

B

1

C

C

2

D

D

3

A

A

4

B

B

5

A

A

6

B

B

7

D

D

8

C

C

9

A

d

0

C

C

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net PUAN

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 2 14 2 4 13.33 8 2 0 7.33 8 2 0 7.33 3 0 7 3.00 7 0 13 7.00 16 2 2 15.33 53.32 337.48



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 2

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net PUAN

8.SINIF KURUMSAL 2 13.33 7.33 7.33 3.00 7.00 15.33 53.32 337.48

KÜMİLATİF ORTALAMA 13.33 7.33 7.33 3.00 7.00 15.33 53.32 337.48

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 Okudukları ile ilgili çıkarıml B B +
2 Metnin ana fikrini/ana duygusu A A +
3 Metinde ele alınan sorunlara f B B +
4 Metinde ele alınan sorunlara f C
5 Metnin konusunu belirler. / Me A A +
6 Yazdıklarını düzenler. C C +
7 Metnin içeriğini yorumlar. / O D D +
8 Metinde ele alınan sorunlara f A b -
9 Bağlamdan yararlanarak bilmediA A +

10 Bağlamdan yararlanarak bilmediB B +
11 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin D D +
12 Okudukları ile ilgili çıkarıml D D +
13 Okudukları ile ilgili çıkarıml A A +
14 Okudukları ile ilgili çıkarıml C C +
15 Grafik, tablo ve çizelgeyle su D
16 Cümlenin ögelerini ayırt eder. C b -
17 Okudukları ile ilgili çıkarıml A
18 Okudukları ile ilgili çıkarıml B B +
19 Fiilimsilerin cümledeki işlevl D D +
20 Metinde ele alınan sorunlara f C

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 Avrupa’daki gelişmelerin yansı B B +
2 Mondros Ateşkes Antlaşması’nınD a -
3 Birinci Dünya Savaşı’nın sebep D D +
4 Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sür C C +
5 Mondros Ateşkes Antlaşması’nınB B +
6 Birinci Dünya Savaşı’nda OsmanC C +
7 Gençlik döneminde Mustafa KemaD D +
8 Avrupa’daki gelişmelerin yansı C C +
9 Mustafa Kemal’in askerlik haya A c -

10 Avrupa’daki gelişmelerin yansı A A +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 Kaza ve kader ile ilgili kavra A b -
2 Kaza ve kader ile ilgili kavra B d -
3 Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamın C C +
4 Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını a D D +
5 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş B B +
6 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş D D +
7 Kader ve kaza inancını ayet ve C C +
8 Kader ve kaza inancını ayet ve A A +
9 İnsanın ilmi, iradesi, sorumlu D D +

10 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş C C +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 Making simple inquiries + Acce D
2 Stating personal opinions (Mak C
3 Stating personal opinions (Mak A
4 Expressing likes and dislikes C
5 Making simple inquiries + Acce D
6 Identifiying the target vocabu A A +
7 Stating personal opinions B
8 Identifiying the target vocabu A
9 Expressing likes and dislikes B B +

10 Expressing likes and dislikes D D +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 Tam sayıların, tam sayı kuvvet B B +
2 Sayıların ondalık gösterimleri B B +
3 Verilen iki doğal sayının aral D D +
4 Kareköklü ifadelerde toplama v C
5 Kareköklü ifadelerde çarpma veB
6 Kareköklü ifadelerde toplama v A
7 Kareköklü bir ifadeyi a√b şekl B
8 Kareköklü ifadelerde toplama v D
9 Kareköklü ifadelerde çarpma veD

10 Çok büyük ve çok küçük sayılar A A +
11 Kareköklü bir ifadeyi a b şekl A
12 Kareköklü ifadelerde çarpma veC

13 Sayıların ondalık gösterimleri C
14 Verilen pozitif tam sayıların A
15 Tam sayıların, tam sayı kuvvet B B +
16 İki doğal sayının en büyük ort C C +
17 Verilen pozitif tam sayıların D
18 İki doğal sayının en büyük ort B B +
19 Üslü ifadelerle ilgili temel k D
20 Üslü ifadelerle ilgili temel k A

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo B B +
2 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay C C +
3 F.8.2.2.1. Kalıtım ile ilgili C
4 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas D D +
5 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz D D +
6 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı C C +
7 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo D D +
8 F.8.2.3.1. Örneklerden yola çı A c -
9 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl A

10 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay B B +
11 ﻿F.8.2.3.3. Mutasyonla modifik C C +
12 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
13 ﻿F.8.1.1.1.c. Işığın birim yüz A A +
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
15 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay A A +
16 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz B B +
17 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
18 F.8.2.3.1. Örneklerden yola çı C C +
19 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A d -
20 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 2

EMİNE YAĞMUR GEDİK
8/C - 904
KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU
Adana - YÜREĞİR PU

AN 287.630
Yüzdelik Dilim (%) 26.95

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   4 Sıra:   7 Sıra:   7 Sıra:   335
Katılım:   4 Katılım:   13 Katılım:   13 Katılım:   854
Ortalama:   357.526 Ortalama:   295.437 Ortalama:   295.437 Ortalama:   258.957

GENEL
Sıra:   23978
Katılım:   88972
Ortalama:   226.531

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 9 9 2 6.00

30

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 7 2 1 6.33

63

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 5 4 1 3.67

37

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 10 3 7 9.00

45

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 14 5 1 12.33

62

90 53 25 12 57.53

SO
RU

 S
AY

IS
I

DO
ĞR

U

YA
NL

IŞ

BO
Ş

BA
ŞA

RI
 %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

c

2

A

b

3

B

d

4

C

C

5

A

A

6

C

7

D

c

8

A

A

9

A

A

0

B

B

1

D

D

2

D

c

3

A

d

4

C

C

5

D

6

C

a

7

A

A

8

B

B

9

D

c

0

C

b

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

B

2

D

a

3

D

D

4

C

C

5

B

B

6

C

C

7

D

D

8

C

C

9

A

c

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

A

A

2

B

B

3

C

C

4

D

D

5

B

a

6

D

D

7

C

C

8

A

9

D

D

0

C

d

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

D

b

2

C

C

3

A

A

4

C

C

5

D

c

6

A

b

7

B

d

8

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

B

2

B

B

3

D

D

4

C

5

B

B

6

A

A

7

B

8

D

9

D

0

A

A

1

A

A

2

C

C

3

C

b

4

A

c

5

B

6

C

C

7

D

b

8

B

9

D

D

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

B

2

C

b

3

C

C

4

D

c

5

D

b

6

C

C

7

D

D

8

A

A

9

A

A

0

B

B

1

C

C

2

D

D

3

A

A

4

B

d

5

A

d

6

B

7

D

D

8

C

C

9

A

A

0

C

C

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net PUAN

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 2 9 9 2 6.00 8 2 0 7.33 7 2 1 6.33 5 4 1 3.67 10 3 7 9.00 14 5 1 12.33 44.66 287.63



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 2

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net PUAN

8.SINIF KURUMSAL 2 6.00 7.33 6.33 3.67 9.00 12.33 44.66 287.63

KÜMİLATİF ORTALAMA 6.00 7.33 6.33 3.67 9.00 12.33 44.66 287.63

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 Okudukları ile ilgili çıkarıml B c -
2 Metnin ana fikrini/ana duygusu A b -
3 Metinde ele alınan sorunlara f B d -
4 Metinde ele alınan sorunlara f C C +
5 Metnin konusunu belirler. / Me A A +
6 Yazdıklarını düzenler. C
7 Metnin içeriğini yorumlar. / O D c -
8 Metinde ele alınan sorunlara f A A +
9 Bağlamdan yararlanarak bilmediA A +

10 Bağlamdan yararlanarak bilmediB B +
11 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin D D +
12 Okudukları ile ilgili çıkarıml D c -
13 Okudukları ile ilgili çıkarıml A d -
14 Okudukları ile ilgili çıkarıml C C +
15 Grafik, tablo ve çizelgeyle su D
16 Cümlenin ögelerini ayırt eder. C a -
17 Okudukları ile ilgili çıkarıml A A +
18 Okudukları ile ilgili çıkarıml B B +
19 Fiilimsilerin cümledeki işlevl D c -
20 Metinde ele alınan sorunlara f C b -

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 Avrupa’daki gelişmelerin yansı B B +
2 Mondros Ateşkes Antlaşması’nınD a -
3 Birinci Dünya Savaşı’nın sebep D D +
4 Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sür C C +
5 Mondros Ateşkes Antlaşması’nınB B +
6 Birinci Dünya Savaşı’nda OsmanC C +
7 Gençlik döneminde Mustafa KemaD D +
8 Avrupa’daki gelişmelerin yansı C C +
9 Mustafa Kemal’in askerlik haya A c -

10 Avrupa’daki gelişmelerin yansı A A +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 Kaza ve kader ile ilgili kavra A A +
2 Kaza ve kader ile ilgili kavra B B +
3 Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamın C C +
4 Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını a D D +
5 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş B a -
6 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş D D +
7 Kader ve kaza inancını ayet ve C C +
8 Kader ve kaza inancını ayet ve A
9 İnsanın ilmi, iradesi, sorumlu D D +

10 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş C d -

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 Making simple inquiries + Acce D b -
2 Stating personal opinions (Mak C C +
3 Stating personal opinions (Mak A A +
4 Expressing likes and dislikes C C +
5 Making simple inquiries + Acce D c -
6 Identifiying the target vocabu A b -
7 Stating personal opinions B d -
8 Identifiying the target vocabu A
9 Expressing likes and dislikes B B +

10 Expressing likes and dislikes D D +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 Tam sayıların, tam sayı kuvvet B B +
2 Sayıların ondalık gösterimleri B B +
3 Verilen iki doğal sayının aral D D +
4 Kareköklü ifadelerde toplama v C
5 Kareköklü ifadelerde çarpma veB B +
6 Kareköklü ifadelerde toplama v A A +
7 Kareköklü bir ifadeyi a√b şekl B
8 Kareköklü ifadelerde toplama v D
9 Kareköklü ifadelerde çarpma veD

10 Çok büyük ve çok küçük sayılar A A +
11 Kareköklü bir ifadeyi a b şekl A A +
12 Kareköklü ifadelerde çarpma veC C +

13 Sayıların ondalık gösterimleri C b -
14 Verilen pozitif tam sayıların A c -
15 Tam sayıların, tam sayı kuvvet B
16 İki doğal sayının en büyük ort C C +
17 Verilen pozitif tam sayıların D b -
18 İki doğal sayının en büyük ort B
19 Üslü ifadelerle ilgili temel k D D +
20 Üslü ifadelerle ilgili temel k A

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo B B +
2 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay C b -
3 F.8.2.2.1. Kalıtım ile ilgili C C +
4 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas D c -
5 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz D b -
6 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı C C +
7 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo D D +
8 F.8.2.3.1. Örneklerden yola çı A A +
9 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl A A +

10 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay B B +
11 ﻿F.8.2.3.3. Mutasyonla modifik C C +
12 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
13 ﻿F.8.1.1.1.c. Işığın birim yüz A A +
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B d -
15 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay A d -
16 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz B
17 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
18 F.8.2.3.1. Örneklerden yola çı C C +
19 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
20 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 2

FATMA NUR DİLER
8/C - 858
KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU
Adana - YÜREĞİR PU

AN 413.644
Yüzdelik Dilim (%) 4.95

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   1 Sıra:   3 Sıra:   3 Sıra:   88
Katılım:   4 Katılım:   13 Katılım:   13 Katılım:   854
Ortalama:   357.526 Ortalama:   295.437 Ortalama:   295.437 Ortalama:   258.957

GENEL
Sıra:   4403
Katılım:   88972
Ortalama:   226.531

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 12 7 1 9.67

48

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 10 0 0 10.00

100

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 1 0 8.67

87

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 0 1 9.00

90

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 18 1 1 17.67

88

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 19 1 0 18.67

93

90 77 10 3 82.73

SO
RU

 S
AY

IS
I

DO
ĞR

U

YA
NL

IŞ

BO
Ş

BA
ŞA

RI
 %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

a

2

D

a

3

D

b

4

A

A

5

C

d

6

D

7

C

C

8

A

b

9

B

B

0

D

D

1

C

C

2

B

B

3

A

c

4

B

d

5

C

C

6

A

A

7

C

C

8

D

D

9

A

A

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

C

C

2

D

D

3

C

C

4

A

A

5

A

A

6

B

B

7

D

D

8

D

D

9

C

C

0

B

B

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

C

C

2

A

A

3

D

D

4

C

C

5

A

A

6

B

B

7

C

C

8

D

c

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

B

2

A

3

B

B

4

D

D

5

D

D

6

C

C

7

A

A

8

C

C

9

D

D

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

C

C

2

C

C

3

A

A

4

B

B

5

C

C

6

D

D

7

B

B

8

D

D

9

A

0

B

B

1

B

B

2

D

D

3

C

C

4

B

B

5

A

A

6

B

d

7

D

D

8

D

D

9

A

A

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

D

D

2

A

A

3

B

B

4

A

d

5

B

B

6

D

D

7

C

C

8

A

A

9

C

C

0

B

B

1

C

C

2

C

C

3

D

D

4

D

D

5

C

C

6

D

D

7

A

A

8

A

A

9

B

B

0

C

C

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net PUAN

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 2 12 7 1 9.67 10 0 0 10.00 9 1 0 8.67 9 0 1 9.00 18 1 1 17.67 19 1 0 18.67 73.68 413.64



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 2

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net PUAN

8.SINIF KURUMSAL 2 9.67 10.00 8.67 9.00 17.67 18.67 73.68 413.64

KÜMİLATİF ORTALAMA 9.67 10.00 8.67 9.00 17.67 18.67 73.68 413.64

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediB a -
2 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin D a -
3 Okudukları ile ilgili çıkarıml D b -
4 Okudukları ile ilgili çıkarıml A A +
5 Okudukları ile ilgili çıkarıml C d -
6 Grafik, tablo ve çizelgeyle su D
7 Cümlenin ögelerini ayırt eder. C C +
8 Okudukları ile ilgili çıkarıml A b -
9 Okudukları ile ilgili çıkarıml B B +

10 Fiilimsilerin cümledeki işlevl D D +
11 Metinde ele alınan sorunlara f C C +
12 Okudukları ile ilgili çıkarıml B B +
13 Metnin ana fikrini/ana duygusu A c -
14 Metinde ele alınan sorunlara f B d -
15 Metinde ele alınan sorunlara f C C +
16 Metnin konusunu belirler. / Me A A +
17 Yazdıklarını düzenler. C C +
18 Metnin içeriğini yorumlar. / O D D +
19 Metinde ele alınan sorunlara f A A +
20 Bağlamdan yararlanarak bilmediA A +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 Birinci Dünya Savaşı’nda OsmanC C +
2 Gençlik döneminde Mustafa KemaD D +
3 Avrupa’daki gelişmelerin yansı C C +
4 Mustafa Kemal’in askerlik haya A A +
5 Avrupa’daki gelişmelerin yansı A A +
6 Avrupa’daki gelişmelerin yansı B B +
7 Mondros Ateşkes Antlaşması’nınD D +
8 Birinci Dünya Savaşı’nın sebep D D +
9 Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sür C C +

10 Mondros Ateşkes Antlaşması’nınB B +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 Kader ve kaza inancını ayet ve C C +
2 Kader ve kaza inancını ayet ve A A +
3 İnsanın ilmi, iradesi, sorumlu D D +
4 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş C C +
5 Kaza ve kader ile ilgili kavra A A +
6 Kaza ve kader ile ilgili kavra B B +
7 Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamın C C +
8 Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını a D c -
9 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş B B +

10 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş D D +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 Stating personal opinions B B +
2 Identifiying the target vocabu A
3 Expressing likes and dislikes B B +
4 Expressing likes and dislikes D D +
5 Making simple inquiries + Acce D D +
6 Stating personal opinions (Mak C C +
7 Stating personal opinions (Mak A A +
8 Expressing likes and dislikes C C +
9 Making simple inquiries + Acce D D +

10 Identifiying the target vocabu A A +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 Kareköklü ifadelerde çarpma veC C +
2 Sayıların ondalık gösterimleri C C +
3 Verilen pozitif tam sayıların A A +
4 Tam sayıların, tam sayı kuvvet B B +
5 İki doğal sayının en büyük ort C C +
6 Verilen pozitif tam sayıların D D +
7 İki doğal sayının en büyük ort B B +
8 Üslü ifadelerle ilgili temel k D D +
9 Üslü ifadelerle ilgili temel k A

10 Tam sayıların, tam sayı kuvvet B B +
11 Sayıların ondalık gösterimleri B B +
12 Verilen iki doğal sayının aral D D +

13 Kareköklü ifadelerde toplama v C C +
14 Kareköklü ifadelerde çarpma veB B +
15 Kareköklü ifadelerde toplama v A A +
16 Kareköklü bir ifadeyi a√b şekl B d -
17 Kareköklü ifadelerde toplama v D D +
18 Kareköklü ifadelerde çarpma veD D +
19 Çok büyük ve çok küçük sayılar A A +
20 Kareköklü bir ifadeyi a b şekl A A +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
2 ﻿F.8.1.1.1.c. Işığın birim yüz A A +
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
4 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay A d -
5 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz B B +
6 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
7 F.8.2.3.1. Örneklerden yola çı C C +
8 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
9 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +

10 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo B B +
11 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay C C +
12 F.8.2.2.1. Kalıtım ile ilgili C C +
13 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas D D +
14 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz D D +
15 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı C C +
16 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo D D +
17 F.8.2.3.1. Örneklerden yola çı A A +
18 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl A A +
19 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay B B +
20 ﻿F.8.2.3.3. Mutasyonla modifik C C +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 2

ZEYNEP İPEK BİÇİCİ
8/C - 880
KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU
Adana - YÜREĞİR PU

AN 391.348
Yüzdelik Dilim (%) 7.86

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   2 Sıra:   4 Sıra:   4 Sıra:   132
Katılım:   4 Katılım:   13 Katılım:   13 Katılım:   854
Ortalama:   357.526 Ortalama:   295.437 Ortalama:   295.437 Ortalama:   258.957

GENEL
Sıra:   6997
Katılım:   88972
Ortalama:   226.531

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 15 5 0 13.33

67

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 1 0 8.67

87

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 1 0 8.67

87

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 10 0 0 10.00

100

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 16 2 2 15.33

77

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 15 4 1 13.67

68

90 74 13 3 78.27

SO
RU

 S
AY

IS
I

DO
ĞR

U

YA
NL

IŞ

BO
Ş

BA
ŞA

RI
 %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

B

2

D

D

3

D

b

4

A

A

5

C

C

6

D

a

7

C

C

8

A

b

9

B

B

0

D

D

1

C

C

2

B

B

3

A

A

4

B

d

5

C

b

6

A

A

7

C

C

8

D

D

9

A

A

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

C

C

2

D

D

3

C

C

4

A

A

5

A

A

6

B

a

7

D

D

8

D

D

9

C

C

0

B

B

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

C

C

2

A

A

3

D

D

4

C

C

5

A

A

6

B

d

7

C

C

8

D

D

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

B

2

A

A

3

B

B

4

D

D

5

D

D

6

C

C

7

A

A

8

C

C

9

D

D

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

C

C

2

C

C

3

A

A

4

B

c

5

C

C

6

D

D

7

B

B

8

D

9

A

0

B

B

1

B

B

2

D

D

3

C

C

4

B

B

5

A

A

6

B

d

7

D

D

8

D

D

9

A

A

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

D

2

A

A

3

B

B

4

A

d

5

B

B

6

D

D

7

C

C

8

A

A

9

C

C

0

B

B

1

C

C

2

C

C

3

D

D

4

D

b

5

C

C

6

D

D

7

A

A

8

A

b

9

B

a

0

C

C

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net PUAN

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 2 15 5 0 13.33 9 1 0 8.67 9 1 0 8.67 10 0 0 10.00 16 2 2 15.33 15 4 1 13.67 69.67 391.35



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 2

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net PUAN

8.SINIF KURUMSAL 2 13.33 8.67 8.67 10.00 15.33 13.67 69.67 391.35

KÜMİLATİF ORTALAMA 13.33 8.67 8.67 10.00 15.33 13.67 69.67 391.35

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediB B +
2 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin D D +
3 Okudukları ile ilgili çıkarıml D b -
4 Okudukları ile ilgili çıkarıml A A +
5 Okudukları ile ilgili çıkarıml C C +
6 Grafik, tablo ve çizelgeyle su D a -
7 Cümlenin ögelerini ayırt eder. C C +
8 Okudukları ile ilgili çıkarıml A b -
9 Okudukları ile ilgili çıkarıml B B +

10 Fiilimsilerin cümledeki işlevl D D +
11 Metinde ele alınan sorunlara f C C +
12 Okudukları ile ilgili çıkarıml B B +
13 Metnin ana fikrini/ana duygusu A A +
14 Metinde ele alınan sorunlara f B d -
15 Metinde ele alınan sorunlara f C b -
16 Metnin konusunu belirler. / Me A A +
17 Yazdıklarını düzenler. C C +
18 Metnin içeriğini yorumlar. / O D D +
19 Metinde ele alınan sorunlara f A A +
20 Bağlamdan yararlanarak bilmediA A +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 Birinci Dünya Savaşı’nda OsmanC C +
2 Gençlik döneminde Mustafa KemaD D +
3 Avrupa’daki gelişmelerin yansı C C +
4 Mustafa Kemal’in askerlik haya A A +
5 Avrupa’daki gelişmelerin yansı A A +
6 Avrupa’daki gelişmelerin yansı B a -
7 Mondros Ateşkes Antlaşması’nınD D +
8 Birinci Dünya Savaşı’nın sebep D D +
9 Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sür C C +

10 Mondros Ateşkes Antlaşması’nınB B +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 Kader ve kaza inancını ayet ve C C +
2 Kader ve kaza inancını ayet ve A A +
3 İnsanın ilmi, iradesi, sorumlu D D +
4 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş C C +
5 Kaza ve kader ile ilgili kavra A A +
6 Kaza ve kader ile ilgili kavra B d -
7 Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamın C C +
8 Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını a D D +
9 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş B B +

10 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş D D +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 Stating personal opinions B B +
2 Identifiying the target vocabu A A +
3 Expressing likes and dislikes B B +
4 Expressing likes and dislikes D D +
5 Making simple inquiries + Acce D D +
6 Stating personal opinions (Mak C C +
7 Stating personal opinions (Mak A A +
8 Expressing likes and dislikes C C +
9 Making simple inquiries + Acce D D +

10 Identifiying the target vocabu A A +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 Kareköklü ifadelerde çarpma veC C +
2 Sayıların ondalık gösterimleri C C +
3 Verilen pozitif tam sayıların A A +
4 Tam sayıların, tam sayı kuvvet B c -
5 İki doğal sayının en büyük ort C C +
6 Verilen pozitif tam sayıların D D +
7 İki doğal sayının en büyük ort B B +
8 Üslü ifadelerle ilgili temel k D
9 Üslü ifadelerle ilgili temel k A

10 Tam sayıların, tam sayı kuvvet B B +
11 Sayıların ondalık gösterimleri B B +
12 Verilen iki doğal sayının aral D D +

13 Kareköklü ifadelerde toplama v C C +
14 Kareköklü ifadelerde çarpma veB B +
15 Kareköklü ifadelerde toplama v A A +
16 Kareköklü bir ifadeyi a√b şekl B d -
17 Kareköklü ifadelerde toplama v D D +
18 Kareköklü ifadelerde çarpma veD D +
19 Çok büyük ve çok küçük sayılar A A +
20 Kareköklü bir ifadeyi a b şekl A A +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D
2 ﻿F.8.1.1.1.c. Işığın birim yüz A A +
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
4 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay A d -
5 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz B B +
6 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
7 F.8.2.3.1. Örneklerden yola çı C C +
8 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
9 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +

10 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo B B +
11 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay C C +
12 F.8.2.2.1. Kalıtım ile ilgili C C +
13 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas D D +
14 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz D b -
15 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı C C +
16 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo D D +
17 F.8.2.3.1. Örneklerden yola çı A A +
18 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl A b -
19 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay B a -
20 ﻿F.8.2.3.3. Mutasyonla modifik C C +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 2

SEMANUR ÇEVİK
8/D - 900
KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU
Adana - YÜREĞİR PU

AN 283.659
Yüzdelik Dilim (%) 28.00

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   2 Sıra:   8 Sıra:   8 Sıra:   345
Katılım:   4 Katılım:   13 Katılım:   13 Katılım:   854
Ortalama:   274.552 Ortalama:   295.437 Ortalama:   295.437 Ortalama:   258.957

GENEL
Sıra:   24915
Katılım:   88972
Ortalama:   226.531

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 9 8 3 6.33

32

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 7 2 1 6.33

63

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 1 1 7.67

77

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 9 0 11 9.00

45

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 12 5 3 10.33

52

90 53 18 19 56.73

SO
RU

 S
AY

IS
I

DO
ĞR

U

YA
NL

IŞ

BO
Ş

BA
ŞA

RI
 %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

B

2

A

A

3

B

d

4

C

C

5

A

d

6

C

7

D

b

8

A

9

A

A

0

B

a

1

D

D

2

D

b

3

A

c

4

C

C

5

D

D

6

C

b

7

A

b

8

B

B

9

D

D

0

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

B

2

D

D

3

D

D

4

C

C

5

B

B

6

C

C

7

D

D

8

C

a

9

A

0

A

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

A

A

2

B

B

3

C

C

4

D

D

5

B

a

6

D

D

7

C

C

8

A

A

9

D

D

0

C

d

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

D

D

2

C

d

3

A

A

4

C

C

5

D

6

A

A

7

B

B

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

B

2

B

B

3

D

D

4

C

5

B

B

6

A

A

7

B

8

D

9

D

0

A

1

A

A

2

C

C

3

C

C

4

A

5

B

6

C

7

D

D

8

B

9

D

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

C

C

4

D

D

5

D

b

6

C

C

7

D

D

8

A

9

A

c

0

B

d

1

C

C

2

D

D

3

A

A

4

B

5

A

d

6

B

B

7

D

8

C

C

9

A

d

0

C

C

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net PUAN

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 2 9 8 3 6.33 7 2 1 6.33 8 2 0 7.33 8 1 1 7.67 9 0 11 9.00 12 5 3 10.33 46.99 283.66



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 2

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net PUAN

8.SINIF KURUMSAL 2 6.33 6.33 7.33 7.67 9.00 10.33 46.99 283.66

KÜMİLATİF ORTALAMA 6.33 6.33 7.33 7.67 9.00 10.33 46.99 283.66

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 Okudukları ile ilgili çıkarıml B B +
2 Metnin ana fikrini/ana duygusu A A +
3 Metinde ele alınan sorunlara f B d -
4 Metinde ele alınan sorunlara f C C +
5 Metnin konusunu belirler. / Me A d -
6 Yazdıklarını düzenler. C
7 Metnin içeriğini yorumlar. / O D b -
8 Metinde ele alınan sorunlara f A
9 Bağlamdan yararlanarak bilmediA A +

10 Bağlamdan yararlanarak bilmediB a -
11 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin D D +
12 Okudukları ile ilgili çıkarıml D b -
13 Okudukları ile ilgili çıkarıml A c -
14 Okudukları ile ilgili çıkarıml C C +
15 Grafik, tablo ve çizelgeyle su D D +
16 Cümlenin ögelerini ayırt eder. C b -
17 Okudukları ile ilgili çıkarıml A b -
18 Okudukları ile ilgili çıkarıml B B +
19 Fiilimsilerin cümledeki işlevl D D +
20 Metinde ele alınan sorunlara f C

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 Avrupa’daki gelişmelerin yansı B B +
2 Mondros Ateşkes Antlaşması’nınD D +
3 Birinci Dünya Savaşı’nın sebep D D +
4 Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sür C C +
5 Mondros Ateşkes Antlaşması’nınB B +
6 Birinci Dünya Savaşı’nda OsmanC C +
7 Gençlik döneminde Mustafa KemaD D +
8 Avrupa’daki gelişmelerin yansı C a -
9 Mustafa Kemal’in askerlik haya A

10 Avrupa’daki gelişmelerin yansı A c -

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 Kaza ve kader ile ilgili kavra A A +
2 Kaza ve kader ile ilgili kavra B B +
3 Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamın C C +
4 Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını a D D +
5 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş B a -
6 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş D D +
7 Kader ve kaza inancını ayet ve C C +
8 Kader ve kaza inancını ayet ve A A +
9 İnsanın ilmi, iradesi, sorumlu D D +

10 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş C d -

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 Making simple inquiries + Acce D D +
2 Stating personal opinions (Mak C d -
3 Stating personal opinions (Mak A A +
4 Expressing likes and dislikes C C +
5 Making simple inquiries + Acce D
6 Identifiying the target vocabu A A +
7 Stating personal opinions B B +
8 Identifiying the target vocabu A A +
9 Expressing likes and dislikes B B +

10 Expressing likes and dislikes D D +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 Tam sayıların, tam sayı kuvvet B B +
2 Sayıların ondalık gösterimleri B B +
3 Verilen iki doğal sayının aral D D +
4 Kareköklü ifadelerde toplama v C
5 Kareköklü ifadelerde çarpma veB B +
6 Kareköklü ifadelerde toplama v A A +
7 Kareköklü bir ifadeyi a√b şekl B
8 Kareköklü ifadelerde toplama v D
9 Kareköklü ifadelerde çarpma veD

10 Çok büyük ve çok küçük sayılar A
11 Kareköklü bir ifadeyi a b şekl A A +
12 Kareköklü ifadelerde çarpma veC C +

13 Sayıların ondalık gösterimleri C C +
14 Verilen pozitif tam sayıların A
15 Tam sayıların, tam sayı kuvvet B
16 İki doğal sayının en büyük ort C
17 Verilen pozitif tam sayıların D D +
18 İki doğal sayının en büyük ort B
19 Üslü ifadelerle ilgili temel k D
20 Üslü ifadelerle ilgili temel k A

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo B B +
2 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay C C +
3 F.8.2.2.1. Kalıtım ile ilgili C C +
4 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas D D +
5 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz D b -
6 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı C C +
7 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo D D +
8 F.8.2.3.1. Örneklerden yola çı A
9 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl A c -

10 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay B d -
11 ﻿F.8.2.3.3. Mutasyonla modifik C C +
12 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
13 ﻿F.8.1.1.1.c. Işığın birim yüz A A +
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B
15 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay A d -
16 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz B B +
17 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D
18 F.8.2.3.1. Örneklerden yola çı C C +
19 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A d -
20 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 2

SEMİYE UÇAR
8/D - 495
KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU
Adana - YÜREĞİR PU

AN 198.800
Yüzdelik Dilim (%) 53.45

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   3 Sıra:   10 Sıra:   10 Sıra:   562
Katılım:   4 Katılım:   13 Katılım:   13 Katılım:   854
Ortalama:   274.552 Ortalama:   295.437 Ortalama:   295.437 Ortalama:   258.957

GENEL
Sıra:   47557
Katılım:   88972
Ortalama:   226.531

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 6 9 5 3.00

15

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 5 4 1 3.67

37

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 6 4 0 4.67

47

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 5 4 1 3.67

37

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 4 6 10 2.00

10

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 11 7 2 8.67

43

90 37 34 19 39.76

SO
RU

 S
AY

IS
I

DO
ĞR

U

YA
NL

IŞ

BO
Ş

BA
ŞA

RI
 %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

2

D

D

3

D

a

4

A

c

5

C

d

6

D

D

7

C

8

A

d

9

B

a

0

D

D

1

C

2

B

*

3

A

A

4

B

d

5

C

6

A

A

7

C

8

D

a

9

A

b

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

C

d

2

D

D

3

C

C

4

A

d

5

A

d

6

B

a

7

D

D

8

D

D

9

C

C

0

B

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

C

C

2

A

A

3

D

D

4

C

C

5

A

A

6

B

c

7

C

C

8

D

a

9

B

d

0

D

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

2

A

b

3

B

B

4

D

D

5

D

D

6

C

C

7

A

A

8

C

a

9

D

b

0

A

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

C

C

2

C

a

3

A

4

B

5

C

6

D

c

7

B

d

8

D

c

9

A

0

B

B

1

B

2

D

D

3

C

4

B

5

A

b

6

B

7

D

8

D

9

A

c

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

D

b

2

A

A

3

B

a

4

A

d

5

B

B

6

D

D

7

C

d

8

A

b

9

C

C

0

B

B

1

C

C

2

C

3

D

4

D

D

5

C

C

6

D

D

7

A

b

8

A

c

9

B

B

0

C

C

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net PUAN

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 2 6 9 5 3.00 5 4 1 3.67 6 4 0 4.67 5 4 1 3.67 4 6 10 2.00 11 7 2 8.67 25.68 198.80



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 2

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net PUAN

8.SINIF KURUMSAL 2 3.00 3.67 4.67 3.67 2.00 8.67 25.68 198.80

KÜMİLATİF ORTALAMA 3.00 3.67 4.67 3.67 2.00 8.67 25.68 198.80

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 Bağlamdan yararlanarak bilmediB
2 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin D D +
3 Okudukları ile ilgili çıkarıml D a -
4 Okudukları ile ilgili çıkarıml A c -
5 Okudukları ile ilgili çıkarıml C d -
6 Grafik, tablo ve çizelgeyle su D D +
7 Cümlenin ögelerini ayırt eder. C
8 Okudukları ile ilgili çıkarıml A d -
9 Okudukları ile ilgili çıkarıml B a -

10 Fiilimsilerin cümledeki işlevl D D +
11 Metinde ele alınan sorunlara f C
12 Okudukları ile ilgili çıkarıml B * -
13 Metnin ana fikrini/ana duygusu A A +
14 Metinde ele alınan sorunlara f B d -
15 Metinde ele alınan sorunlara f C
16 Metnin konusunu belirler. / Me A A +
17 Yazdıklarını düzenler. C
18 Metnin içeriğini yorumlar. / O D a -
19 Metinde ele alınan sorunlara f A b -
20 Bağlamdan yararlanarak bilmediA A +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 Birinci Dünya Savaşı’nda OsmanC d -
2 Gençlik döneminde Mustafa KemaD D +
3 Avrupa’daki gelişmelerin yansı C C +
4 Mustafa Kemal’in askerlik haya A d -
5 Avrupa’daki gelişmelerin yansı A d -
6 Avrupa’daki gelişmelerin yansı B a -
7 Mondros Ateşkes Antlaşması’nınD D +
8 Birinci Dünya Savaşı’nın sebep D D +
9 Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sür C C +

10 Mondros Ateşkes Antlaşması’nınB

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 Kader ve kaza inancını ayet ve C C +
2 Kader ve kaza inancını ayet ve A A +
3 İnsanın ilmi, iradesi, sorumlu D D +
4 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş C C +
5 Kaza ve kader ile ilgili kavra A A +
6 Kaza ve kader ile ilgili kavra B c -
7 Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamın C C +
8 Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını a D a -
9 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş B d -

10 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş D c -

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 Stating personal opinions B
2 Identifiying the target vocabu A b -
3 Expressing likes and dislikes B B +
4 Expressing likes and dislikes D D +
5 Making simple inquiries + Acce D D +
6 Stating personal opinions (Mak C C +
7 Stating personal opinions (Mak A A +
8 Expressing likes and dislikes C a -
9 Making simple inquiries + Acce D b -

10 Identifiying the target vocabu A c -

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 Kareköklü ifadelerde çarpma veC C +
2 Sayıların ondalık gösterimleri C a -
3 Verilen pozitif tam sayıların A
4 Tam sayıların, tam sayı kuvvet B
5 İki doğal sayının en büyük ort C
6 Verilen pozitif tam sayıların D c -
7 İki doğal sayının en büyük ort B d -
8 Üslü ifadelerle ilgili temel k D c -
9 Üslü ifadelerle ilgili temel k A

10 Tam sayıların, tam sayı kuvvet B B +
11 Sayıların ondalık gösterimleri B
12 Verilen iki doğal sayının aral D D +

13 Kareköklü ifadelerde toplama v C
14 Kareköklü ifadelerde çarpma veB
15 Kareköklü ifadelerde toplama v A b -
16 Kareköklü bir ifadeyi a√b şekl B
17 Kareköklü ifadelerde toplama v D
18 Kareköklü ifadelerde çarpma veD
19 Çok büyük ve çok küçük sayılar A c -
20 Kareköklü bir ifadeyi a b şekl A A +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D b -
2 ﻿F.8.1.1.1.c. Işığın birim yüz A A +
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B a -
4 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay A d -
5 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz B B +
6 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
7 F.8.2.3.1. Örneklerden yola çı C d -
8 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A b -
9 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +

10 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo B B +
11 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay C C +
12 F.8.2.2.1. Kalıtım ile ilgili C
13 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas D
14 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz D D +
15 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı C C +
16 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo D D +
17 F.8.2.3.1. Örneklerden yola çı A b -
18 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl A c -
19 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay B B +
20 ﻿F.8.2.3.3. Mutasyonla modifik C C +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 2

SUDE YILDIZ
8/D - 822
KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU
Adana - YÜREĞİR PU

AN 420.948
Yüzdelik Dilim (%) 4.26

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   1 Sıra:   1 Sıra:   1 Sıra:   77
Katılım:   4 Katılım:   13 Katılım:   13 Katılım:   854
Ortalama:   274.552 Ortalama:   295.437 Ortalama:   295.437 Ortalama:   258.957

GENEL
Sıra:   3787
Katılım:   88972
Ortalama:   226.531

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 14 6 0 12.00

60

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 10 0 0 10.00

100

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 10 0 0 10.00

100

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 10 0 0 10.00

100

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 18 2 0 17.33

87

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 18 2 0 17.33

87

90 80 10 0 84.19

SO
RU

 S
AY

IS
I

DO
ĞR

U

YA
NL

IŞ

BO
Ş

BA
ŞA

RI
 %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

B

2

A

A

3

B

d

4

C

C

5

A

A

6

C

C

7

D

D

8

A

d

9

A

A

0

B

B

1

D

D

2

D

b

3

A

b

4

C

C

5

D

D

6

C

b

7

A

b

8

B

B

9

D

D

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

B

2

D

D

3

D

D

4

C

C

5

B

B

6

C

C

7

D

D

8

C

C

9

A

A

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

A

A

2

B

B

3

C

C

4

D

D

5

B

B

6

D

D

7

C

C

8

A

A

9

D

D

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

D

D

2

C

C

3

A

A

4

C

C

5

D

D

6

A

A

7

B

B

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

B

2

B

B

3

D

D

4

C

C

5

B

B

6

A

A

7

B

d

8

D

D

9

D

D

0

A

A

1

A

A

2

C

C

3

C

a

4

A

A

5

B

B

6

C

C

7

D

D

8

B

B

9

D

D

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

C

C

4

D

b

5

D

D

6

C

C

7

D

D

8

A

A

9

A

c

0

B

B

1

C

C

2

D

D

3

A

A

4

B

B

5

A

A

6

B

B

7

D

D

8

C

C

9

A

A

0

C

C

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net PUAN

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 2 14 6 0 12.00 10 0 0 10.00 10 0 0 10.00 10 0 0 10.00 18 2 0 17.33 18 2 0 17.33 76.66 420.95



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 2

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net PUAN

8.SINIF KURUMSAL 2 12.00 10.00 10.00 10.00 17.33 17.33 76.66 420.95

KÜMİLATİF ORTALAMA 12.00 10.00 10.00 10.00 17.33 17.33 76.66 420.95

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 Okudukları ile ilgili çıkarıml B B +
2 Metnin ana fikrini/ana duygusu A A +
3 Metinde ele alınan sorunlara f B d -
4 Metinde ele alınan sorunlara f C C +
5 Metnin konusunu belirler. / Me A A +
6 Yazdıklarını düzenler. C C +
7 Metnin içeriğini yorumlar. / O D D +
8 Metinde ele alınan sorunlara f A d -
9 Bağlamdan yararlanarak bilmediA A +

10 Bağlamdan yararlanarak bilmediB B +
11 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin D D +
12 Okudukları ile ilgili çıkarıml D b -
13 Okudukları ile ilgili çıkarıml A b -
14 Okudukları ile ilgili çıkarıml C C +
15 Grafik, tablo ve çizelgeyle su D D +
16 Cümlenin ögelerini ayırt eder. C b -
17 Okudukları ile ilgili çıkarıml A b -
18 Okudukları ile ilgili çıkarıml B B +
19 Fiilimsilerin cümledeki işlevl D D +
20 Metinde ele alınan sorunlara f C C +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 Avrupa’daki gelişmelerin yansı B B +
2 Mondros Ateşkes Antlaşması’nınD D +
3 Birinci Dünya Savaşı’nın sebep D D +
4 Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sür C C +
5 Mondros Ateşkes Antlaşması’nınB B +
6 Birinci Dünya Savaşı’nda OsmanC C +
7 Gençlik döneminde Mustafa KemaD D +
8 Avrupa’daki gelişmelerin yansı C C +
9 Mustafa Kemal’in askerlik haya A A +

10 Avrupa’daki gelişmelerin yansı A A +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 Kaza ve kader ile ilgili kavra A A +
2 Kaza ve kader ile ilgili kavra B B +
3 Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamın C C +
4 Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını a D D +
5 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş B B +
6 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş D D +
7 Kader ve kaza inancını ayet ve C C +
8 Kader ve kaza inancını ayet ve A A +
9 İnsanın ilmi, iradesi, sorumlu D D +

10 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş C C +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 Making simple inquiries + Acce D D +
2 Stating personal opinions (Mak C C +
3 Stating personal opinions (Mak A A +
4 Expressing likes and dislikes C C +
5 Making simple inquiries + Acce D D +
6 Identifiying the target vocabu A A +
7 Stating personal opinions B B +
8 Identifiying the target vocabu A A +
9 Expressing likes and dislikes B B +

10 Expressing likes and dislikes D D +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 Tam sayıların, tam sayı kuvvet B B +
2 Sayıların ondalık gösterimleri B B +
3 Verilen iki doğal sayının aral D D +
4 Kareköklü ifadelerde toplama v C C +
5 Kareköklü ifadelerde çarpma veB B +
6 Kareköklü ifadelerde toplama v A A +
7 Kareköklü bir ifadeyi a√b şekl B d -
8 Kareköklü ifadelerde toplama v D D +
9 Kareköklü ifadelerde çarpma veD D +

10 Çok büyük ve çok küçük sayılar A A +
11 Kareköklü bir ifadeyi a b şekl A A +
12 Kareköklü ifadelerde çarpma veC C +

13 Sayıların ondalık gösterimleri C a -
14 Verilen pozitif tam sayıların A A +
15 Tam sayıların, tam sayı kuvvet B B +
16 İki doğal sayının en büyük ort C C +
17 Verilen pozitif tam sayıların D D +
18 İki doğal sayının en büyük ort B B +
19 Üslü ifadelerle ilgili temel k D D +
20 Üslü ifadelerle ilgili temel k A A +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo B B +
2 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay C C +
3 F.8.2.2.1. Kalıtım ile ilgili C C +
4 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas D b -
5 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz D D +
6 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı C C +
7 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo D D +
8 F.8.2.3.1. Örneklerden yola çı A A +
9 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl A c -

10 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay B B +
11 ﻿F.8.2.3.3. Mutasyonla modifik C C +
12 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
13 ﻿F.8.1.1.1.c. Işığın birim yüz A A +
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
15 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay A A +
16 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz B B +
17 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
18 F.8.2.3.1. Örneklerden yola çı C C +
19 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
20 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ
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TUANA DOĞAN
8/D - 899
KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU
Adana - YÜREĞİR PU

AN 194.800
Yüzdelik Dilim (%) 55.00

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   4 Sıra:   11 Sıra:   11 Sıra:   571
Katılım:   4 Katılım:   13 Katılım:   13 Katılım:   854
Ortalama:   274.552 Ortalama:   295.437 Ortalama:   295.437 Ortalama:   258.957

GENEL
Sıra:   48939
Katılım:   88972
Ortalama:   226.531

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 7 6 7 5.00

25

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 1 7 2 -1.33

0

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 7 3 0 6.00

60

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 7 3 0 6.00

60

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 4 8 8 1.33

7

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 9 6 5 7.00

35

90 35 33 22 38.96

SO
RU

 S
AY

IS
I

DO
ĞR

U

YA
NL

IŞ

BO
Ş

BA
ŞA

RI
 %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

B

2

A

A

3

B

a

4

C

5

A

A

6

C

7

D

8

A

b

9

A

A

0

B

c

1

D

2

D

b

3

A

4

C

5

D

a

6

C

C

7

A

8

B

B

9

D

a

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

a

2

D

c

3

D

4

C

d

5

B

B

6

C

7

D

c

8

C

a

9

A

c

0

A

b

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

A

A

2

B

d

3

C

C

4

D

D

5

B

B

6

D

D

7

C

C

8

A

b

9

D

D

0

C

d

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

D

b

2

C

a

3

A

A

4

C

C

5

D

b

6

A

A

7

B

B

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

B

2

B

3

D

D

4

C

b

5

B

6

A

b

7

B

d

8

D

9

D

c

0

A

1

A

c

2

C

d

3

C

4

A

b

5

B

6

C

C

7

D

8

B

B

9

D

0

A

b

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar
Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

C

b

4

D

b

5

D

b

6

C

C

7

D

D

8

A

d

9

A

b

0

B

B

1

C

2

D

D

3

A

A

4

B

c

5

A

A

6

B

B

7

D

8

C

9

A

0

C

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net PUAN

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 2 7 6 7 5.00 1 7 2 -1.33 7 3 0 6.00 7 3 0 6.00 4 8 8 1.33 9 6 5 7.00 24.00 194.80



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 2

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net PUAN

8.SINIF KURUMSAL 2 5.00 -1.33 6.00 6.00 1.33 7.00 24.00 194.80

KÜMİLATİF ORTALAMA 5.00 -1.33 6.00 6.00 1.33 7.00 24.00 194.80

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 Okudukları ile ilgili çıkarıml B B +
2 Metnin ana fikrini/ana duygusu A A +
3 Metinde ele alınan sorunlara f B a -
4 Metinde ele alınan sorunlara f C
5 Metnin konusunu belirler. / Me A A +
6 Yazdıklarını düzenler. C
7 Metnin içeriğini yorumlar. / O D
8 Metinde ele alınan sorunlara f A b -
9 Bağlamdan yararlanarak bilmediA A +

10 Bağlamdan yararlanarak bilmediB c -
11 Deyim, atasözü ve özdeyişlerin D
12 Okudukları ile ilgili çıkarıml D b -
13 Okudukları ile ilgili çıkarıml A
14 Okudukları ile ilgili çıkarıml C
15 Grafik, tablo ve çizelgeyle su D a -
16 Cümlenin ögelerini ayırt eder. C C +
17 Okudukları ile ilgili çıkarıml A
18 Okudukları ile ilgili çıkarıml B B +
19 Fiilimsilerin cümledeki işlevl D a -
20 Metinde ele alınan sorunlara f C C +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 Avrupa’daki gelişmelerin yansı B a -
2 Mondros Ateşkes Antlaşması’nınD c -
3 Birinci Dünya Savaşı’nın sebep D
4 Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sür C d -
5 Mondros Ateşkes Antlaşması’nınB B +
6 Birinci Dünya Savaşı’nda OsmanC
7 Gençlik döneminde Mustafa KemaD c -
8 Avrupa’daki gelişmelerin yansı C a -
9 Mustafa Kemal’in askerlik haya A c -

10 Avrupa’daki gelişmelerin yansı A b -

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 Kaza ve kader ile ilgili kavra A A +
2 Kaza ve kader ile ilgili kavra B d -
3 Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamın C C +
4 Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını a D D +
5 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş B B +
6 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş D D +
7 Kader ve kaza inancını ayet ve C C +
8 Kader ve kaza inancını ayet ve A b -
9 İnsanın ilmi, iradesi, sorumlu D D +

10 İslam’ın paylaşma ve yardımlaş C d -

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 Making simple inquiries + Acce D b -
2 Stating personal opinions (Mak C a -
3 Stating personal opinions (Mak A A +
4 Expressing likes and dislikes C C +
5 Making simple inquiries + Acce D b -
6 Identifiying the target vocabu A A +
7 Stating personal opinions B B +
8 Identifiying the target vocabu A A +
9 Expressing likes and dislikes B B +

10 Expressing likes and dislikes D D +

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 Tam sayıların, tam sayı kuvvet B B +
2 Sayıların ondalık gösterimleri B
3 Verilen iki doğal sayının aral D D +
4 Kareköklü ifadelerde toplama v C b -
5 Kareköklü ifadelerde çarpma veB
6 Kareköklü ifadelerde toplama v A b -
7 Kareköklü bir ifadeyi a√b şekl B d -
8 Kareköklü ifadelerde toplama v D
9 Kareköklü ifadelerde çarpma veD c -

10 Çok büyük ve çok küçük sayılar A
11 Kareköklü bir ifadeyi a b şekl A c -
12 Kareköklü ifadelerde çarpma veC d -

13 Sayıların ondalık gösterimleri C
14 Verilen pozitif tam sayıların A b -
15 Tam sayıların, tam sayı kuvvet B
16 İki doğal sayının en büyük ort C C +
17 Verilen pozitif tam sayıların D
18 İki doğal sayının en büyük ort B B +
19 Üslü ifadelerle ilgili temel k D
20 Üslü ifadelerle ilgili temel k A b -

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo B B +
2 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay C C +
3 F.8.2.2.1. Kalıtım ile ilgili C b -
4 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas D b -
5 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz D b -
6 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı C C +
7 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo D D +
8 F.8.2.3.1. Örneklerden yola çı A d -
9 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl A b -

10 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay B B +
11 ﻿F.8.2.3.3. Mutasyonla modifik C
12 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
13 ﻿F.8.1.1.1.c. Işığın birim yüz A A +
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B c -
15 ﻿F.8.1.2.1. İklim ve hava olay A A +
16 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz B B +
17 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D
18 F.8.2.3.1. Örneklerden yola çı C
19 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A
20 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C

HIZ'LI
DEĞERLENDİRME

SİSTEMİ


