
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 77 113 389 15793

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,09 5 4 3,69 5 4 4,12 4 4 2,63 6 7 3,93 8 8 5,56 39 35 27,02 282,840

Okul Ortalaması 9 9 5,78 4 5 2,76 5 5 3,07 3 5 1,24 5 9 2,00 8 10 4,81 34 42 19,66 261,110

KATILIMLAR

1 55 ARDA KARAKILÇIK 8A 19 0 19,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 13 3 12,00 19 1 18,67 77 8 74,34 442,943 1 1 1 12 415

2 40 ENVER ÇELİK 8D 13 5 11,33 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 13 3 12,00 20 0 20,00 69 15 64,00 411,138 1 2 3 29 1043

3 95 BARAN KOCAKAYA 8B 14 5 12,33 7 3 6,00 7 3 6,00 2 3 1,00 15 3 14,00 17 3 16,00 62 20 55,33 398,296 1 3 4 33 1366

4 122 YAREN KOPTU 8C 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 13 2 12,33 18 2 17,33 65 20 58,32 396,615 1 4 5 34 1402

5 78 HALİS ŞAHİN 8C 15 5 13,33 8 2 7,33 8 1 7,67 4 4 2,67 10 3 9,00 18 2 17,33 63 17 57,33 390,159 2 5 6 36 1598

6 117 AKAY NARİN 8D 13 6 11,00 7 2 6,33 5 4 3,67 7 3 6,00 9 2 8,33 19 1 18,67 60 18 54,00 379,379 2 6 7 46 1943

7 140 SUDENAZ GÖDE 8C 17 2 16,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 8 3 7,00 14 6 12,00 61 19 54,66 374,733 3 7 8 49 2104

8 0 İREM TEKER 8D 15 3 14,00 7 2 6,33 9 1 8,67 0 3 -1,00 8 3 7,00 16 4 14,67 55 16 49,67 367,353 3 8 9 52 2370

9 146 MUSTAFA BELUK 8D 15 4 13,67 6 3 5,00 5 3 4,00 3 1 2,67 6 1 5,67 18 2 17,33 53 14 48,34 364,873 4 9 10 53 2453

10 29 SÜLEYMAN KARACAN 8D 13 4 11,67 5 5 3,33 8 2 7,33 6 1 5,67 17 2 16,33 49 14 44,33 351,925 5 10 12 58 2952

11 45 MEDİNE TUTAR 8B 12 7 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 7 12 3,00 16 4 14,67 56 32 45,33 336,834 2 11 14 66 3575

12 57 RAMAZAN CAN 8C 13 7 10,67 6 2 5,33 6 2 5,33 3 3 2,00 6 7 3,67 13 5 11,33 47 26 38,33 322,813 4 12 15 75 4240

13 82 İNCİ YILDIRIM 8A 9 10 5,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 5 6,33 10 8 7,33 53 27 43,99 320,558 2 13 17 79 4373

14 3 HALİL GÜLTEKİN 8B 14 6 12,00 4 5 2,33 5 5 3,33 0 3 -1,00 12 5 10,33 7 10 3,67 42 34 30,66 319,288 3 14 18 81 4442

15 201 BARIŞ KELLECİ 8A 14 3 13,00 9 1 8,67 5 4 3,67 3 3 2,00 2 3 1,00 12 6 10,00 45 20 38,34 316,886 3 15 19 84 4570

16 61 KAYRA CANGÜVEN 8C 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 8 1,33 11 9 8,00 51 31 40,66 311,855 5 16 21 90 4842

17 79 YAREN MANKAY 8D 14 5 12,33 5 4 3,67 2 2 1,33 0 3 -1,00 1 1 0,67 15 2 14,33 37 17 31,33 311,553 6 17 22 91 4862

18 36 MUHAMMED GAZİ TELLİ8C 13 7 10,67 5 5 3,33 7 3 6,00 6 6 4,00 10 8 7,33 41 29 31,33 304,188 6 18 23 96 5260

19 72 ARBEN AYDIN 8B 9 9 6,00 3 7 0,67 5 4 3,67 3 3 2,00 11 8 8,33 7 6 5,00 38 37 25,67 293,148 4 19 26 106 5953

20 111 MUHAMMETALİASLAN 8C 8 8 5,33 7 3 6,00 4 5 2,33 2 3 1,00 6 2 5,33 10 8 7,33 37 29 27,32 289,978 7 20 28 113 6169

21 67 YAĞIZ AKSOY 8A 11 7 8,67 7 3 6,00 3 3 2,00 4 5 2,33 11 8 8,33 36 26 27,33 289,863 4 21 29 114 6175

22 9 ZELİHA ERDOĞAN 8C 8 6 6,00 0 5 -1,67 2 4 0,67 2 3 1,00 6 3 5,00 12 4 10,67 30 25 21,67 287,175 8 22 30 118 6378

23 113 FATMA NAZ KURTAR 8D 10 7 7,67 5 4 3,67 7 2 6,33 1 5 -0,67 5 6 3,00 9 9 6,00 37 33 26,00 282,707 7 23 32 125 6688

24 14 NEMİDE ÇİÇEK Ş HİN 8B 13 7 10,67 5 3 4,00 7 3 6,00 1 8 -1,67 4 7 1,67 8 11 4,33 38 39 25,00 280,185 5 24 33 127 6879

25 4 HİRA ÖZDAŞ 8B 12 6 10,00 4 5 2,33 7 3 6,00 3 6 1,00 2 8 -0,67 10 8 7,33 38 36 25,99 278,374 6 25 36 134 7026

26 33 EREN CAN ÇİFT Cİ 8A 11 6 9,00 7 2 6,33 2 1 1,67 1 6 -1,00 3 5 1,33 8 11 4,33 32 31 21,66 269,899 5 26 37 141 7661

27 35 HÜSNE GÜNDOĞAN 8B 10 7 7,67 5 4 3,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 8 1,33 7 8 4,33 35 38 22,33 267,194 7 27 38 144 7869

28 120 GİZEM ELİF SEVGİ 8D 11 9 8,00 8 2 7,33 5 5 3,33 5 3 4,00 3 11 -0,67 8 12 4,00 40 42 25,99 267,033 8 28 40 146 7887

29 125 MUSTAFA YALUĞTEKİN8B 7 13 2,67 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 5 11 1,33 11 8 8,33 39 46 23,67 266,830 8 29 41 147 7906

30 77 ERAY DEMİRER 8C 9 9 6,00 4 6 2,00 5 4 3,67 3 4 1,67 2 4 0,67 9 7 6,67 32 34 20,68 263,384 9 30 43 149 8209

31 75 MEHMET EMİN SARIKAYA8A 9 9 6,00 5 3 4,00 2 7 -0,33 2 7 -0,33 4 7 1,67 9 11 5,33 31 44 16,34 257,146 6 31 49 156 8796

32 114 ŞERİFE *K IR 8C 8 12 4,00 6 4 4,67 7 2 6,33 5 4 3,67 2 9 -1,00 9 9 6,00 37 40 23,67 257,013 10 32 50 158 8808

33 131 MAHMUT ÇAM 8B 8 11 4,33 8 2 7,33 6 4 4,67 4 6 2,00 6 14 1,33 6 12 2,00 38 49 21,66 254,302 9 33 51 161 9080

34 34 İBRAHİM  *PSİ 8C 8 7 5,67 5 3 4,00 3 3 2,00 0 3 -1,00 1 1 0,67 6 3 5,00 23 20 16,34 252,547 11 34 53 164 9253

35 51 MUHAMMEDDİRİCANLI8B 10 10 6,67 8 2 7,33 0 2 -0,67 8 12 4,00 26 26 17,33 252,357 10 35 54 165 9270

36 100 H İ R A A Y D I N 8C 8 10 4,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 3 6 1,00 3 3 2,00 9 5 7,33 25 42 11,00 249,692 12 36 58 170 9496

37 101 EMİNE YOĞURTÇU 8A 9 11 5,33 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 34 56 15,33 246,847 7 37 62 177 9750

38 138 MELİKE SERBES 8A 10 10 6,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 4 7 1,67 5 14 0,33 31 49 14,67 245,440 8 38 64 181 9881

39 145 NAZ DENİZ 8B 7 10 3,67 2 2 1,33 5 3 4,00 0 7 -2,33 4 6 2,00 6 6 4,00 24 34 12,67 244,235 11 39 65 183 10000

40 272 BERATTUNACOŞMAN 8C 10 9 7,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 9 11 5,33 4 16 -1,33 28 61 7,66 242,962 13 40 66 187 10141

41 20 TUĞBA NİSA DOĞAN 8A 7 8 4,33 6 4 4,67 4 5 2,33 5 10 1,67 22 27 13,00 242,532 9 41 67 189 10183

42 84 YASİN ARSLAN TURMAZ8D 5 11 1,33 6 3 5,00 5 3 4,00 1 5 -0,67 4 4 2,67 5 8 2,33 26 34 14,66 241,143 9 42 68 190 10317

43 898 ESMAUÇAR 8K 7 9 4,00 3 3 2,00 5 3 4,00 1 5 -0,67 2 4 0,67 6 9 3,00 24 33 13,00 238,960 1 43 69 194 10545

44 91 SEYYİT SAMİ ÇAM 8D 6 6 4,00 3 1 2,67 2 6 0,00 2 2 1,33 3 6 1,00 4 3 3,00 20 24 12,00 238,154 10 44 70 195 10638

45 0 EMİNE NAZ MUTLU 8C 7 11 3,33 5 3 4,00 3 6 1,00 2 7 -0,33 4 8 1,33 6 11 2,33 27 46 11,66 236,165 14 45 72 199 10818

46 0 SEMİH KOŞTUR 8D 5 14 0,33 3 7 0,67 6 4 4,67 2 5 0,33 6 7 3,67 6 12 2,00 28 49 11,67 236,002 11 46 73 200 10845

47 166 KAAN KAYMAN 8C 5 5 3,33 3 6 1,00 6 4 4,67 0 1 -0,33 3 16 -2,33 10 10 6,67 27 42 13,01 235,057 15 47 74 201 10932
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 77 113 389 15793

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,09 5 4 3,69 5 4 4,12 4 4 2,63 6 7 3,93 8 8 5,56 39 35 27,02 282,840

Okul Ortalaması 9 9 5,78 4 5 2,76 5 5 3,07 3 5 1,24 5 9 2,00 8 10 4,81 34 42 19,66 261,110

KATILIMLAR

48 0 SELİNAY SERT 8A 10 10 6,67 3 7 0,67 5 5 3,33 2 7 -0,33 4 16 -1,33 6 12 2,00 30 57 11,01 232,895 10 48 75 203 11127

49 16 ADAL DEMİRKIRAN 8C 7 6 5,00 1 4 -0,33 2 5 0,33 0 5 -1,67 1 3 0,00 4 4 2,67 15 27 6,00 226,656 16 49 78 213 11769

50 200 EMİNEGÜL KELEŞ 8B 9 11 5,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 3 16 -2,33 4 16 -1,33 31 58 11,68 221,101 12 50 80 228 12359

51 22 ACA RACAR 8B 5 15 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 28 62 7,33 218,832 13 51 81 233 12614

52 144 MELİKE YILDIRIM 8B 11 8 8,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 5 0,33 0 12 -4,00 4 10 0,67 23 49 6,66 218,009 14 52 82 237 12697

53 8 NEHİRŞERİFE KARAOĞLAN8B 7 10 3,67 6 4 4,67 6 4 4,67 0 10 -3,33 3 9 0,00 2 12 -2,00 24 49 7,68 217,514 15 53 83 239 12756

54 93 FİRDEVS DEMİRDÖVEN8A 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 27 63 6,00 217,065 11 54 84 243 12805

55 632 MOHAMADAYOUB  7 13 2,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 26 64 4,67 215,821 1 55 85 246 12911

56 168 ORKUN UMUT DOĞAN 8B 8 12 4,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 22 58 2,67 214,659 16 56 87 249 13002

57 98 EGE GÖZGEÇ 8A 6 14 1,33 4 6 2,00 4 5 2,33 3 7 0,67 5 12 1,00 4 15 -1,00 26 59 6,33 214,591 12 57 88 250 13017

58 139 FEVZİ YALUĞTEKİN 8B 6 14 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 3 0,00 5 15 0,00 22 52 4,66 210,685 17 58 91 258 13387

59 0 * H*  * * 5D 3 10 -0,33 4 6 2,00 3 6 1,00 1 7 -1,33 7 8 4,33 0 10 -3,33 18 47 2,34 210,572 1 59 92 259 13397

60 126 RÜZGAR  TAŞYÜREK 8C 8 10 4,67 1 8 -1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 15 -3,00 7 12 3,00 22 61 1,66 209,347 17 60 93 261 13549

61 0 R**A* *Ğ    ĞĞ 8A 8 12 4,00 0 10 -3,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 10 0,67 3 14 -1,67 21 60 1,00 208,454 13 61 95 263 13633

62 75 YİĞİTKÖS ELER 8D 6 7 3,67 3 2 2,33 2 2 1,33 1 1 0,67 2 18 -4,00 6 13 1,67 20 43 5,67 207,895 12 62 96 267 13701

63 26 E G E İ N E R 8A 6 14 1,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 10 2,67 4 16 -1,33 21 65 -0,66 207,381 14 63 97 269 13737

64 74 ŞEYMA NUR AKDOĞAN8D 5 10 1,67 1 7 -1,33 4 4 2,67 3 4 1,67 2 5 0,33 2 11 -1,67 17 41 3,34 206,404 13 64 98 271 13838

65 7 ÇINAR YILDIZ 8A 7 13 2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 15 0,00 2 18 -4,00 26 64 4,67 205,115 15 65 99 276 13966

66 136 GÜLBEYAZ YILDIZ 8B 9 11 5,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 24 66 2,00 203,717 18 66 100 280 14095

67 69 ZEHRA TOPAL 8C 6 9 3,00 1 7 -1,33 5 3 4,00 4 5 2,33 1 13 -3,33 3 10 -0,33 20 47 4,34 201,736 18 67 101 295 14292

68 81 EMİR ARİF DİRİCANLI 8A 8 12 4,00 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 17 -2,67 4 16 -1,33 24 66 2,00 200,995 16 68 102 297 14345

69 6 ELİF KASAPOĞLU 8A 4 16 -1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 5 15 0,00 22 68 -0,67 199,587 17 69 103 301 14445

70 107 DEFNE AKKIR 8C 5 13 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 4 3,67 3 17 -2,67 5 12 1,00 23 61 2,67 198,493 19 70 105 309 14539

71 89 B A N A H A M M U Dİ 8C 2 14 -2,67 4 4 2,67 4 6 2,00 1 0 1,00 4 14 -0,67 4 12 0,00 19 50 2,33 195,571 20 71 106 325 14802

72 77 OMİD GANJİ 8A 8 12 4,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 16 -3,33 3 16 -2,33 23 64 1,67 195,549 18 72 107 326 14803

73 99 YİĞİT BİLEN 8D 5 15 0,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 16 -3,33 4 11 0,33 23 60 3,00 194,645 14 73 108 329 14854

74 65 YUSUF CAN BALCI 8A 5 15 0,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 10 40 -3,33 194,545 19 74 109 330 14863

75 118 LATİF YILMAZCA 8B 4 16 -1,33 0 7 -2,33 3 6 1,00 3 6 1,00 4 14 -0,67 3 17 -2,67 17 66 -5,00 180,508 19 75 111 372 15550

76 0 V O   L      Z  4 16 -1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 18 -4,00 4 16 -1,33 20 70 -3,33 175,339 2 76 112 381 15652

77 102 NEJLA ELBÜKEN 8D 2 16 -3,33 4 5 2,33 3 7 0,67 1 8 -1,67 2 16 -3,33 5 14 0,33 17 66 -5,00 174,205 15 77 113 382 15664
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  SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 77 113 389 15793

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,09 5 4 3,69 5 4 4,12 4 4 2,63 6 7 3,93 8 8 5,56 39 35 27,02 282,840

Okul Ortalaması 9 9 5,78 4 5 2,76 5 5 3,07 3 5 1,24 5 9 2,00 8 10 4,81 34 42 19,66 261,110

SINIF:  

KATILIMLAR

1 632 MOHAMADAYOUB  7 13 2,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 26 64 4,67 215,821 1 55 85 246 12911

2 0 V O   L      Z  4 16 -1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 18 -4,00 4 16 -1,33 20 70 -3,33 175,339 2 76 112 381 15652

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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5D SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 77 113 389 15793

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,09 5 4 3,69 5 4 4,12 4 4 2,63 6 7 3,93 8 8 5,56 39 35 27,02 282,840

Okul Ortalaması 9 9 5,78 4 5 2,76 5 5 3,07 3 5 1,24 5 9 2,00 8 10 4,81 34 42 19,66 261,110

SINIF: 5D

KATILIMLAR

1 0 * H*  * * 5D 3 10 -0,33 4 6 2,00 3 6 1,00 1 7 -1,33 7 8 4,33 0 10 -3,33 18 47 2,34 210,572 1 59 92 259 13397

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 77 113 389 15793

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,09 5 4 3,69 5 4 4,12 4 4 2,63 6 7 3,93 8 8 5,56 39 35 27,02 282,840

Okul Ortalaması 9 9 5,78 4 5 2,76 5 5 3,07 3 5 1,24 5 9 2,00 8 10 4,81 34 42 19,66 261,110

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 55 ARDA KARAKILÇIK 8A 19 0 19,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 13 3 12,00 19 1 18,67 77 8 74,34 442,943 1 1 1 12 415

2 82 İNCİ YILDIRIM 8A 9 10 5,67 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 5 6,33 10 8 7,33 53 27 43,99 320,558 2 13 17 79 4373

3 201 BARIŞ KELLECİ 8A 14 3 13,00 9 1 8,67 5 4 3,67 3 3 2,00 2 3 1,00 12 6 10,00 45 20 38,34 316,886 3 15 19 84 4570

4 67 YAĞIZ AKSOY 8A 11 7 8,67 7 3 6,00 3 3 2,00 4 5 2,33 11 8 8,33 36 26 27,33 289,863 4 21 29 114 6175

5 33 EREN CAN ÇİFT Cİ 8A 11 6 9,00 7 2 6,33 2 1 1,67 1 6 -1,00 3 5 1,33 8 11 4,33 32 31 21,66 269,899 5 26 37 141 7661

6 75 MEHMET EMİN SARIKAYA8A 9 9 6,00 5 3 4,00 2 7 -0,33 2 7 -0,33 4 7 1,67 9 11 5,33 31 44 16,34 257,146 6 31 49 156 8796

7 101 EMİNE YOĞURTÇU 8A 9 11 5,33 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 34 56 15,33 246,847 7 37 62 177 9750

8 138 MELİKE SERBES 8A 10 10 6,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 4 7 1,67 5 14 0,33 31 49 14,67 245,440 8 38 64 181 9881

9 20 TUĞBA NİSA DOĞAN 8A 7 8 4,33 6 4 4,67 4 5 2,33 5 10 1,67 22 27 13,00 242,532 9 41 67 189 10183

10 0 SELİNAY SERT 8A 10 10 6,67 3 7 0,67 5 5 3,33 2 7 -0,33 4 16 -1,33 6 12 2,00 30 57 11,01 232,895 10 48 75 203 11127

11 93 FİRDEVS DEMİRDÖVEN8A 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 27 63 6,00 217,065 11 54 84 243 12805

12 98 EGE GÖZGEÇ 8A 6 14 1,33 4 6 2,00 4 5 2,33 3 7 0,67 5 12 1,00 4 15 -1,00 26 59 6,33 214,591 12 57 88 250 13017

13 0 R**A* *Ğ    ĞĞ 8A 8 12 4,00 0 10 -3,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 10 0,67 3 14 -1,67 21 60 1,00 208,454 13 61 95 263 13633

14 26 E G E İ N E R 8A 6 14 1,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 10 2,67 4 16 -1,33 21 65 -0,66 207,381 14 63 97 269 13737

15 7 ÇINAR YILDIZ 8A 7 13 2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 15 0,00 2 18 -4,00 26 64 4,67 205,115 15 65 99 276 13966

16 81 EMİR ARİF DİRİCANLI 8A 8 12 4,00 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 17 -2,67 4 16 -1,33 24 66 2,00 200,995 16 68 102 297 14345

17 6 ELİF KASAPOĞLU 8A 4 16 -1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 5 15 0,00 22 68 -0,67 199,587 17 69 103 301 14445

18 77 OMİD GANJİ 8A 8 12 4,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 16 -3,33 3 16 -2,33 23 64 1,67 195,549 18 72 107 326 14803

19 65 YUSUF CAN BALCI 8A 5 15 0,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 10 40 -3,33 194,545 19 74 109 330 14863
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8B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 77 113 389 15793

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,09 5 4 3,69 5 4 4,12 4 4 2,63 6 7 3,93 8 8 5,56 39 35 27,02 282,840

Okul Ortalaması 9 9 5,78 4 5 2,76 5 5 3,07 3 5 1,24 5 9 2,00 8 10 4,81 34 42 19,66 261,110

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 95 BARAN KOCAKAYA 8B 14 5 12,33 7 3 6,00 7 3 6,00 2 3 1,00 15 3 14,00 17 3 16,00 62 20 55,33 398,296 1 3 4 33 1366

2 45 MEDİNE TUTAR 8B 12 7 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 7 12 3,00 16 4 14,67 56 32 45,33 336,834 2 11 14 66 3575

3 3 HALİL GÜLTEKİN 8B 14 6 12,00 4 5 2,33 5 5 3,33 0 3 -1,00 12 5 10,33 7 10 3,67 42 34 30,66 319,288 3 14 18 81 4442

4 72 ARBEN AYDIN 8B 9 9 6,00 3 7 0,67 5 4 3,67 3 3 2,00 11 8 8,33 7 6 5,00 38 37 25,67 293,148 4 19 26 106 5953

5 14 NEMİDE ÇİÇEK Ş HİN 8B 13 7 10,67 5 3 4,00 7 3 6,00 1 8 -1,67 4 7 1,67 8 11 4,33 38 39 25,00 280,185 5 24 33 127 6879

6 4 HİRA ÖZDAŞ 8B 12 6 10,00 4 5 2,33 7 3 6,00 3 6 1,00 2 8 -0,67 10 8 7,33 38 36 25,99 278,374 6 25 36 134 7026

7 35 HÜSNE GÜNDOĞAN 8B 10 7 7,67 5 4 3,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 8 1,33 7 8 4,33 35 38 22,33 267,194 7 27 38 144 7869

8 125 MUSTAFA YALUĞTEKİN8B 7 13 2,67 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 5 11 1,33 11 8 8,33 39 46 23,67 266,830 8 29 41 147 7906

9 131 MAHMUT ÇAM 8B 8 11 4,33 8 2 7,33 6 4 4,67 4 6 2,00 6 14 1,33 6 12 2,00 38 49 21,66 254,302 9 33 51 161 9080

10 51 MUHAMMEDDİRİCANLI8B 10 10 6,67 8 2 7,33 0 2 -0,67 8 12 4,00 26 26 17,33 252,357 10 35 54 165 9270

11 145 NAZ DENİZ 8B 7 10 3,67 2 2 1,33 5 3 4,00 0 7 -2,33 4 6 2,00 6 6 4,00 24 34 12,67 244,235 11 39 65 183 10000

12 200 EMİNEGÜL KELEŞ 8B 9 11 5,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 3 16 -2,33 4 16 -1,33 31 58 11,68 221,101 12 50 80 228 12359

13 22 ACA RACAR 8B 5 15 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 28 62 7,33 218,832 13 51 81 233 12614

14 144 MELİKE YILDIRIM 8B 11 8 8,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 5 0,33 0 12 -4,00 4 10 0,67 23 49 6,66 218,009 14 52 82 237 12697

15 8 NEHİRŞERİFE KARAOĞLAN8B 7 10 3,67 6 4 4,67 6 4 4,67 0 10 -3,33 3 9 0,00 2 12 -2,00 24 49 7,68 217,514 15 53 83 239 12756

16 168 ORKUN UMUT DOĞAN 8B 8 12 4,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 22 58 2,67 214,659 16 56 87 249 13002

17 139 FEVZİ YALUĞTEKİN 8B 6 14 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 3 0,00 5 15 0,00 22 52 4,66 210,685 17 58 91 258 13387

18 136 GÜLBEYAZ YILDIZ 8B 9 11 5,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 24 66 2,00 203,717 18 66 100 280 14095

19 118 LATİF YILMAZCA 8B 4 16 -1,33 0 7 -2,33 3 6 1,00 3 6 1,00 4 14 -0,67 3 17 -2,67 17 66 -5,00 180,508 19 75 111 372 15550

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 77 113 389 15793

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,09 5 4 3,69 5 4 4,12 4 4 2,63 6 7 3,93 8 8 5,56 39 35 27,02 282,840

Okul Ortalaması 9 9 5,78 4 5 2,76 5 5 3,07 3 5 1,24 5 9 2,00 8 10 4,81 34 42 19,66 261,110

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 122 YAREN KOPTU 8C 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 13 2 12,33 18 2 17,33 65 20 58,32 396,615 1 4 5 34 1402

2 78 HALİS ŞAHİN 8C 15 5 13,33 8 2 7,33 8 1 7,67 4 4 2,67 10 3 9,00 18 2 17,33 63 17 57,33 390,159 2 5 6 36 1598

3 140 SUDENAZ GÖDE 8C 17 2 16,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 8 3 7,00 14 6 12,00 61 19 54,66 374,733 3 7 8 49 2104

4 57 RAMAZAN CAN 8C 13 7 10,67 6 2 5,33 6 2 5,33 3 3 2,00 6 7 3,67 13 5 11,33 47 26 38,33 322,813 4 12 15 75 4240

5 61 KAYRA CANGÜVEN 8C 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 8 1,33 11 9 8,00 51 31 40,66 311,855 5 16 21 90 4842

6 36 MUHAMMED GAZİ TELLİ8C 13 7 10,67 5 5 3,33 7 3 6,00 6 6 4,00 10 8 7,33 41 29 31,33 304,188 6 18 23 96 5260

7 111 MUHAMMETALİASLAN 8C 8 8 5,33 7 3 6,00 4 5 2,33 2 3 1,00 6 2 5,33 10 8 7,33 37 29 27,32 289,978 7 20 28 113 6169

8 9 ZELİHA ERDOĞAN 8C 8 6 6,00 0 5 -1,67 2 4 0,67 2 3 1,00 6 3 5,00 12 4 10,67 30 25 21,67 287,175 8 22 30 118 6378

9 77 ERAY DEMİRER 8C 9 9 6,00 4 6 2,00 5 4 3,67 3 4 1,67 2 4 0,67 9 7 6,67 32 34 20,68 263,384 9 30 43 149 8209

10 114 ŞERİFE *K IR 8C 8 12 4,00 6 4 4,67 7 2 6,33 5 4 3,67 2 9 -1,00 9 9 6,00 37 40 23,67 257,013 10 32 50 158 8808

11 34 İBRAHİM  *PSİ 8C 8 7 5,67 5 3 4,00 3 3 2,00 0 3 -1,00 1 1 0,67 6 3 5,00 23 20 16,34 252,547 11 34 53 164 9253

12 100 H İ R A A Y D I N 8C 8 10 4,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 3 6 1,00 3 3 2,00 9 5 7,33 25 42 11,00 249,692 12 36 58 170 9496

13 272 BERATTUNACOŞMAN 8C 10 9 7,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 9 11 5,33 4 16 -1,33 28 61 7,66 242,962 13 40 66 187 10141

14 0 EMİNE NAZ MUTLU 8C 7 11 3,33 5 3 4,00 3 6 1,00 2 7 -0,33 4 8 1,33 6 11 2,33 27 46 11,66 236,165 14 45 72 199 10818

15 166 KAAN KAYMAN 8C 5 5 3,33 3 6 1,00 6 4 4,67 0 1 -0,33 3 16 -2,33 10 10 6,67 27 42 13,01 235,057 15 47 74 201 10932

16 16 ADAL DEMİRKIRAN 8C 7 6 5,00 1 4 -0,33 2 5 0,33 0 5 -1,67 1 3 0,00 4 4 2,67 15 27 6,00 226,656 16 49 78 213 11769

17 126 RÜZGAR  TAŞYÜREK 8C 8 10 4,67 1 8 -1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 15 -3,00 7 12 3,00 22 61 1,66 209,347 17 60 93 261 13549

18 69 ZEHRA TOPAL 8C 6 9 3,00 1 7 -1,33 5 3 4,00 4 5 2,33 1 13 -3,33 3 10 -0,33 20 47 4,34 201,736 18 67 101 295 14292

19 107 DEFNE AKKIR 8C 5 13 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 4 3,67 3 17 -2,67 5 12 1,00 23 61 2,67 198,493 19 70 105 309 14539

20 89 B A N A H A M M U Dİ 8C 2 14 -2,67 4 4 2,67 4 6 2,00 1 0 1,00 4 14 -0,67 4 12 0,00 19 50 2,33 195,571 20 71 106 325 14802
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8D SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 77 113 389 15793

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,09 5 4 3,69 5 4 4,12 4 4 2,63 6 7 3,93 8 8 5,56 39 35 27,02 282,840

Okul Ortalaması 9 9 5,78 4 5 2,76 5 5 3,07 3 5 1,24 5 9 2,00 8 10 4,81 34 42 19,66 261,110

SINIF: 8D

KATILIMLAR

1 40 ENVER ÇELİK 8D 13 5 11,33 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 13 3 12,00 20 0 20,00 69 15 64,00 411,138 1 2 3 29 1043

2 117 AKAY NARİN 8D 13 6 11,00 7 2 6,33 5 4 3,67 7 3 6,00 9 2 8,33 19 1 18,67 60 18 54,00 379,379 2 6 7 46 1943

3 0 İREM TEKER 8D 15 3 14,00 7 2 6,33 9 1 8,67 0 3 -1,00 8 3 7,00 16 4 14,67 55 16 49,67 367,353 3 8 9 52 2370

4 146 MUSTAFA BELUK 8D 15 4 13,67 6 3 5,00 5 3 4,00 3 1 2,67 6 1 5,67 18 2 17,33 53 14 48,34 364,873 4 9 10 53 2453

5 29 SÜLEYMAN KARACAN 8D 13 4 11,67 5 5 3,33 8 2 7,33 6 1 5,67 17 2 16,33 49 14 44,33 351,925 5 10 12 58 2952

6 79 YAREN MANKAY 8D 14 5 12,33 5 4 3,67 2 2 1,33 0 3 -1,00 1 1 0,67 15 2 14,33 37 17 31,33 311,553 6 17 22 91 4862

7 113 FATMA NAZ KURTAR 8D 10 7 7,67 5 4 3,67 7 2 6,33 1 5 -0,67 5 6 3,00 9 9 6,00 37 33 26,00 282,707 7 23 32 125 6688

8 120 GİZEM ELİF SEVGİ 8D 11 9 8,00 8 2 7,33 5 5 3,33 5 3 4,00 3 11 -0,67 8 12 4,00 40 42 25,99 267,033 8 28 40 146 7887

9 84 YASİN ARSLAN TURMAZ8D 5 11 1,33 6 3 5,00 5 3 4,00 1 5 -0,67 4 4 2,67 5 8 2,33 26 34 14,66 241,143 9 42 68 190 10317

10 91 SEYYİT SAMİ ÇAM 8D 6 6 4,00 3 1 2,67 2 6 0,00 2 2 1,33 3 6 1,00 4 3 3,00 20 24 12,00 238,154 10 44 70 195 10638

11 0 SEMİH KOŞTUR 8D 5 14 0,33 3 7 0,67 6 4 4,67 2 5 0,33 6 7 3,67 6 12 2,00 28 49 11,67 236,002 11 46 73 200 10845

12 75 YİĞİTKÖS ELER 8D 6 7 3,67 3 2 2,33 2 2 1,33 1 1 0,67 2 18 -4,00 6 13 1,67 20 43 5,67 207,895 12 62 96 267 13701

13 74 ŞEYMA NUR AKDOĞAN8D 5 10 1,67 1 7 -1,33 4 4 2,67 3 4 1,67 2 5 0,33 2 11 -1,67 17 41 3,34 206,404 13 64 98 271 13838

14 99 YİĞİT BİLEN 8D 5 15 0,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 16 -3,33 4 11 0,33 23 60 3,00 194,645 14 73 108 329 14854

15 102 NEJLA ELBÜKEN 8D 2 16 -3,33 4 5 2,33 3 7 0,67 1 8 -1,67 2 16 -3,33 5 14 0,33 17 66 -5,00 174,205 15 77 113 382 15664
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8K SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI 77 113 389 15793

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,09 5 4 3,69 5 4 4,12 4 4 2,63 6 7 3,93 8 8 5,56 39 35 27,02 282,840

Okul Ortalaması 9 9 5,78 4 5 2,76 5 5 3,07 3 5 1,24 5 9 2,00 8 10 4,81 34 42 19,66 261,110

SINIF: 8K

KATILIMLAR

1 898 ESMAUÇAR 8K 7 9 4,00 3 3 2,00 5 3 4,00 1 5 -0,67 2 4 0,67 6 9 3,00 24 33 13,00 238,960 1 43 69 194 10545

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MOHAMADAYOUB 632  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
215,821 282,840 1 55 85 246 12911

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 2 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 0,67 5,78 7,09

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 0,00 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 0,00 3,07 4,12

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,00 1,24 2,63

Matematik 20 5 15 0,00 0 -2,00 2,00 3,93

Fen 20 6 14 1,33 7 0,00 4,81 5,56

Toplam: 90 26 64 4,67 5 0,67 19,39 26,32

Sözel (TÜR) acdCbCbcbDDBCabaddBa

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) bdbabaadcB

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) dDabaDcdaB

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG) CaCadAdaaD

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT) AbcabaBCdbaccadBbDbc

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN) bdaAdacBACDaacddDaaa

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 0 3 0
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 0 4 0
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 0 5 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 5 29
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Vocabulary / Personal traits 2 2 0 100
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0
Accepting and refusing invitations 4 2 2 50
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 3 0

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 4 2 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 0 4 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 0 5 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 5 7 42
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 1 4 20
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
V O   L      Z 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
175,339 282,840 2 76 112 381 15652

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 2 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 0,67 5,78 7,09

Tarih 10 4 6 2,00 20 0,00 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 0,00 3,07 4,12

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,00 1,24 2,63

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 -2,00 2,00 3,93

Fen 20 4 16 -1,33 -7 0,00 4,81 5,56

Toplam: 90 20 70 -3,33 -4 0,67 19,39 26,32

Sözel (TÜR) bdbCddBaab*cacadCCad

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) dbCDcAdCda

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) abBcacAdad

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) DbaBAbDbda

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT) adbABbaadacaaddaacbb

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) BadabdADbadcabcdcBab

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Metnin yapısını kavrar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 2 3 40
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 5 29
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Accepting and refusing invitations 4 3 1 75
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 1 2 33
Vocabulary / Personal traits 2 0 2 0
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 18 10

Matematik 20 2 18 10

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 1 4 20
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 1 5 17
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 0 4 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 2 0

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 1 4 20
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 1 11 8



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
* H*  * * 0 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
210,572 282,840 1 59 92 259 13397

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 1 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 10 -0,33 -2 -0,33 5,78 7,09

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,00 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 1,00 3,07 4,12

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 -1,33 1,24 2,63

Matematik 20 7 8 4,33 22 4,33 2,00 3,93

Fen 20 0 10 -3,33 -17 -3,33 4,81 5,56

Toplam: 90 18 47 2,33 3 2,33 19,39 26,32

Sözel (TÜR) a dbaCabAc Bdcb     

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) abdcAbDCAd

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN)  adcBadaCB

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG)  abcAbca c

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT) A BDCaBdac daCb bD  

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN)  a bcdacdacb        

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 10 15

Türkçe 20 3 10 15

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 1 2 33
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 0 2 0
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Metnin yapısını kavrar. 2 0 1 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 0 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 3 2 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 6 30

Din K.ve A.B. 10 3 6 30

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 4 29
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 7 10

İngilizce 10 1 7 10

Vocabulary / Personal traits 2 0 1 0
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0
Accepting and refusing invitations 4 1 3 25
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 7 8 35

Matematik 20 7 8 35

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 4 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 1 3 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 0 10 0

Fen 20 0 10 0

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 0 10 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KARAKILÇIK 55 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
442,943 282,840 1 1 1 12 415

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 0 19,00 95 5,35 5,78 7,09

Tarih 10 9 1 8,67 87 2,33 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 2,26 3,07 4,12

İngilizce 10 9 1 8,67 87 1,63 1,24 2,63

Matematik 20 13 3 12,00 60 1,65 2,00 3,93

Fen 20 19 1 18,67 93 2,72 4,81 5,56

Toplam: 90 77 8 74,33 83 15,42 19,39 26,32

Sözel (TÜR) BDCCCCDDADDBCBCBCCB 

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) aCCBADDCAB

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) AbbABDABCB

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG) CBCDbABDCD

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT) bA aCCBCCA cBCCB DA 

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN) DCBABBDBACbDDACADCCB

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 19 0 95

Türkçe 20 19 0 95

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 3 0 100
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Metnin yapısını kavrar. 2 2 0 100
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 1 0 100
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Vocabulary / Personal traits 2 2 0 100
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 1 0 100
Accepting and refusing invitations 4 3 1 75
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 3 0 100

Sayısal (MAT) 20 13 3 65

Matematik 20 13 3 65

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 3 3 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 3 0 60
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 19 1 95

Fen 20 19 1 95

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 11 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ KELLECİ 201 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
316,886 282,840 3 15 19 84 4570

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 5,35 5,78 7,09

Tarih 10 9 1 8,67 87 2,33 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 2,26 3,07 4,12

İngilizce 10 3 3 2,00 20 1,63 1,24 2,63

Matematik 20 2 3 1,00 5 1,65 2,00 3,93

Fen 20 12 6 10,00 50 2,72 4,81 5,56

Toplam: 90 45 20 38,33 43 15,42 19,39 26,32

Sözel (TÜR) C CaaC CBDDAD CCdCDB

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) BACbDABCCD

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN)  CBADccaDb

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) DCb c b  C

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT)        BcbA       c 

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) BC ac ADaaCcBDBBAcCD

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 3 70

Türkçe 20 14 3 70

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 1 0 100
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 1 0 100
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 2 1 50
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 3 43
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 3 30

İngilizce 10 3 3 30

Accepting and refusing invitations 4 1 2 25
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 1 1 33
Vocabulary / Personal traits 2 1 0 50
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 3 10

Matematik 20 2 3 10

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 1 0 20
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 1 0 50

Sayısal (FEN) 20 12 6 60

Fen 20 12 6 60

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 1 2 20
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 4 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR YILDIZ 7 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
205,115 282,840 15 65 99 276 13966

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 5,35 5,78 7,09

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,33 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,26 3,07 4,12

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,63 1,24 2,63

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,65 2,00 3,93

Fen 20 2 18 -4,00 -20 2,72 4,81 5,56

Toplam: 90 26 64 4,67 5 15,42 19,39 26,32

Sözel (TÜR) daaaBbcCacbcDDabCCaB

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) cddcDdBaCa

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) aCcAaBAdaA

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) DbcBAcadaC

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT) acbdBCadBcACbdabbdcb

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) cadbdbcaDcabdcdacBda

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 0 4 0
Metnin yapısını kavrar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 2 3 40
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 4 43
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Accepting and refusing invitations 4 2 2 50
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 1 2 33
Vocabulary / Personal traits 2 1 1 50
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 15 25

Matematik 20 5 15 25

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 1 4 20
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 2 4 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 1 3 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 1 1 50

Sayısal (FEN) 20 2 18 10

Fen 20 2 18 10

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 0 5 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 2 10 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
E G E İ N E R 26 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
207,381 282,840 14 63 97 269 13737

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 5,35 5,78 7,09

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 2,33 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 2,26 3,07 4,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,63 1,24 2,63

Matematik 20 6 10 2,67 13 1,65 2,00 3,93

Fen 20 4 16 -1,33 -7 2,72 4,81 5,56

Toplam: 90 21 65 -0,67 -1 15,42 19,39 26,32

Sözel (TÜR) bcCaBacdabcADbbdCCad

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) cdaabccCda

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) dacbcadCad

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) bCbdcbDaBa

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT) BAadcb d a  bBCbcdAA

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) dbCbdCbbacadacBdbaCa

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 1 0 100
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 0 4 0
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 0 5 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN) 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 6 14
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Accepting and refusing invitations 4 1 3 25
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 1 2 33
Vocabulary / Personal traits 2 0 2 0
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 10 30

Matematik 20 6 10 30

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 1 4 20
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 2 3 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 1 1 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 1 0 50

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 2 3 40
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 2 10 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EGE GÖZGEÇ 98 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
214,591 282,840 12 57 88 250 13017

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 5,35 5,78 7,09

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,33 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 2,26 3,07 4,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,63 1,24 2,63

Matematik 20 5 12 1,00 5 1,65 2,00 3,93

Fen 20 4 15 -1,00 -5 2,72 4,81 5,56

Toplam: 90 26 59 6,33 7 15,42 19,39 26,32

Sözel (TÜR) bdCbaCadBabAbbaCaacB

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) dAaDaAdbaD

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) c BAaBbaDc

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) cCcccccCcC

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT) BADb bacccdb B aacbA

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) adaa dbDacacdaBccaCD

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 1 0 100
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 1 3 25
Metnin yapısını kavrar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 2 3 40
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 4 29
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Accepting and refusing invitations 4 0 4 0
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 1 2 33
Vocabulary / Personal traits 2 2 0 100
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 12 25

Matematik 20 5 12 25

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 1 4 20
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 3 2 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 0 4 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 15 20

Fen 20 4 15 20

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 1 3 20
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 3 9 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KASAPOĞLU 6 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
199,587 282,840 17 69 103 301 14445

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 5,35 5,78 7,09

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 2,33 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 2,26 3,07 4,12

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,63 1,24 2,63

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,65 2,00 3,93

Fen 20 5 15 0,00 0 2,72 4,81 5,56

Toplam: 90 22 68 -0,67 -1 15,42 19,39 26,32

Sözel (TÜR) CcCaabcdBcbdacbadCba

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) ac*acbBdbc

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) BbcAadbacb

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) DbccAdbCBa

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT) BAbccdaBaDcbCadbbdbA

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) abCcAdbcbDaAcbdBcdac

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 1 0 100
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 1 0 100
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 0 4 0
Metnin yapısını kavrar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 1 4 20
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 6 14
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Accepting and refusing invitations 4 2 2 50
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 3 0
Vocabulary / Personal traits 2 1 1 50
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 2 3 40
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 1 5 17
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 0 4 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 2 0

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 2 3 40
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 3 9 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE YOĞURTÇU 101 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,847 282,840 7 37 62 177 9750

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 5,35 5,78 7,09

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,33 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,26 3,07 4,12

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,63 1,24 2,63

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,65 2,00 3,93

Fen 20 7 13 2,67 13 2,72 4,81 5,56

Toplam: 90 34 56 15,33 17 15,42 19,39 26,32

Sözel (TÜR) aBaddbcCcDDcDDadCCaB

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) BcdDabBddb

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) aCBAadAbDd

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) DbDabcDbaC

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT) cbDdabCcBbcaCBCbaddc

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) cabDdabDcbCAdDBdbdCa

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 0 4 0
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 2 3 40
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 3 57
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Accepting and refusing invitations 4 2 2 50
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 1 2 33
Vocabulary / Personal traits 2 1 1 50
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 0 5 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 3 3 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 1 3 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 1 1 50

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 2 3 40
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 5 7 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ARİF DİRİCANLI 81 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
200,995 282,840 16 68 102 297 14345

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 5,35 5,78 7,09

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,33 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,26 3,07 4,12

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,63 1,24 2,63

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 1,65 2,00 3,93

Fen 20 4 16 -1,33 -7 2,72 4,81 5,56

Toplam: 90 24 66 2,00 2 15,42 19,39 26,32

Sözel (TÜR) aBbadCBCabDbcbaCbCDa

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) dbCabcBCda

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) BCcAbcbCDb

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) cbadAcbdca

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT) BdcbaCdccadabcbdacAc

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) adbadCAbcbdAdaBcdadb

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 2 3 40
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 3 57
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Accepting and refusing invitations 4 1 3 25
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 3 0
Vocabulary / Personal traits 2 0 2 0
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 1 4 20
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 0 6 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 1 3 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 2 0

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 1 4 20
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 2 10 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EREN CAN ÇİFT Cİ 33 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
269,899 282,840 5 26 37 141 7661

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 5,35 5,78 7,09

Tarih 10 7 2 6,33 63 2,33 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 2 1 1,67 17 2,26 3,07 4,12

İngilizce 10 1 6 -1,00 -10 1,63 1,24 2,63

Matematik 20 3 5 1,33 7 1,65 2,00 3,93

Fen 20 8 11 4,33 22 2,72 4,81 5,56

Toplam: 90 32 31 21,67 24 15,42 19,39 26,32

Sözel (TÜR) aaaCBC CBaDADa CCC c

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) BcCDDABdC 

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) d  A   C  

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) aab c b dC

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT)  dcAc   cDA     c   

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) aC bbCAcaDCdBaaBAdac

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 6 55

Türkçe 20 11 6 55

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 2 0 50
Metnin yapısını kavrar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 7 2 70

Tarih 10 7 2 70

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33

Sözel (DİN) 10 2 1 20

Din K.ve A.B. 10 2 1 20

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 1 14
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 1 6 10

İngilizce 10 1 6 10

Accepting and refusing invitations 4 0 3 0
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 2 0
Vocabulary / Personal traits 2 1 0 50
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 5 15

Matematik 20 3 5 15

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 1 1 20
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 0 4 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 1 0 50

Sayısal (FEN) 20 8 11 40

Fen 20 8 11 40

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 1 3 20
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 5 7 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FİRDEVS DEMİRDÖVEN 93 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
217,065 282,840 11 54 84 243 12805

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 5,35 5,78 7,09

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,33 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,26 3,07 4,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,63 1,24 2,63

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,65 2,00 3,93

Fen 20 5 15 0,00 0 2,72 4,81 5,56

Toplam: 90 27 63 6,00 7 15,42 19,39 26,32

Sözel (TÜR) abCCabbDcDcadBCdadab

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) DbCcdcadAd

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) cDCcabAdbB

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG) bdbaAbcaCD

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT) AdabCdBaCdbccaCBdaba

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN) bbcdBaDdcabDDcacbCba

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 1 2 33
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 1 3 25
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metnin yapısını kavrar. 2 0 2 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 1 4 20
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 4 43
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Vocabulary / Personal traits 2 0 2 0
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0
Accepting and refusing invitations 4 2 2 50
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 1 2 33

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 3 3 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 1 4 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 3 9 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 2 3 40
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ YILDIRIM 82 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
320,558 282,840 2 13 17 79 4373

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 5,35 5,78 7,09

Tarih 10 8 2 7,33 73 2,33 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 2,26 3,07 4,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 1,63 1,24 2,63

Matematik 20 8 5 6,33 32 1,65 2,00 3,93

Fen 20 10 8 7,33 37 2,72 4,81 5,56

Toplam: 90 53 27 44,00 49 15,42 19,39 26,32

Sözel (TÜR) BbCadCaDcDbBCcd CdaC

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) bCCBADbCAB

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) AcCABDABCc

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG) CBCDAABDCD

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT)  ABb dBCCbD   ac  AB

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN) cbcABBDBACaaDAdca  B

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 10 45

Türkçe 20 9 10 45

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 1 67
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 1 3 25
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Metnin yapısını kavrar. 2 1 0 50
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Vocabulary / Personal traits 2 2 0 100
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 1 0 100
Accepting and refusing invitations 4 4 0 100
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 3 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 5 40

Matematik 20 8 5 40

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 1 2 17
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 2 1 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 10 8 50

Fen 20 10 8 50

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 7 5 58
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 1 3 20
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EMİN SARIKAYA 75 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
257,146 282,840 6 31 49 156 8796

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 5,35 5,78 7,09

Tarih 10 5 3 4,00 40 2,33 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 2,26 3,07 4,12

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 1,63 1,24 2,63

Matematik 20 4 7 1,67 8 1,65 2,00 3,93

Fen 20 9 11 5,33 27 2,72 4,81 5,56

Toplam: 90 31 44 16,33 18 15,42 19,39 26,32

Sözel (TÜR) acaCBdddBDDccaCC C B

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) cACaDAaC  

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) abccDaAbb 

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) bCccAbadd 

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT) BdDbBCb dcbd        

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) BCbbbaAcDDdABDdddaCb

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 9 45

Türkçe 20 9 9 45

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 2 1 50
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 3 50

Tarih 10 5 3 50

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 3 2 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 0 33

Sözel (DİN) 10 2 7 20

Din K.ve A.B. 10 2 7 20

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 5 14
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 7 20

İngilizce 10 2 7 20

Accepting and refusing invitations 4 1 3 25
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 1 2 33
Vocabulary / Personal traits 2 0 1 0
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 7 20

Matematik 20 4 7 20

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 1 2 20
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 2 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 9 11 45

Fen 20 9 11 45

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 0 5 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 6 6 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE SERBES 138 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
245,440 282,840 8 38 64 181 9881

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 5,35 5,78 7,09

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,33 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,26 3,07 4,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,63 1,24 2,63

Matematik 20 4 7 1,67 8 1,65 2,00 3,93

Fen 20 5 14 0,33 2 2,72 4,81 5,56

Toplam: 90 31 49 14,67 16 15,42 19,39 26,32

Sözel (TÜR) CaaaBCddccccDDCCCCaB

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) cddDaABCCa

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) BCccaBdaaA

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) DCcdddbCca

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT) cdc     Bc C   aDdcA

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) cCacdbADc acaacBccCa

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 1 0 100
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 1 3 25
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 2 3 40
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 4 43
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Accepting and refusing invitations 4 1 3 25
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 1 2 33
Vocabulary / Personal traits 2 1 1 50
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 7 20

Matematik 20 4 7 20

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 3 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 1 2 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 5 14 25

Fen 20 5 14 25

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 1 4 20
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 2 9 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
OMİD GANJİ 77 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
195,549 282,840 18 72 107 326 14803

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 5,35 5,78 7,09

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,33 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,26 3,07 4,12

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,63 1,24 2,63

Matematik 20 2 16 -3,33 -17 1,65 2,00 3,93

Fen 20 3 16 -2,33 -12 2,72 4,81 5,56

Toplam: 90 23 64 1,67 2 15,42 19,39 26,32

Sözel (TÜR) dBdbcCBCcabADadCbCcd

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) dbbcacBCdb

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) BCdbadAbbA

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) DbbcAbcCdC

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT) accbdaadcada  CbDabc

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) cCd dbbcacbbdaadbcCD

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 1 4 20
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 3 57
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Accepting and refusing invitations 4 2 2 50
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 3 0
Vocabulary / Personal traits 2 2 0 100
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 16 10

Matematik 20 2 16 10

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 0 5 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 1 4 17
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 0 4 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 1 1 50

Sayısal (FEN) 20 3 16 15

Fen 20 3 16 15

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 0 4 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 2 10 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
R**A* *Ğ    ĞĞ 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
208,454 282,840 13 61 95 263 13633

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 5,35 5,78 7,09

Tarih 10 0 10 -3,33 -33 2,33 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 2,26 3,07 4,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,63 1,24 2,63

Matematik 20 4 10 0,67 3 1,65 2,00 3,93

Fen 20 3 14 -1,67 -8 2,72 4,81 5,56

Toplam: 90 21 60 1,00 1 15,42 19,39 26,32

Sözel (TÜR) bcddaCBCBDcbcDdbCdaB

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) adbabbcaac

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) cacbadbCbd

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) cCbBcdDCdC

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT) dAcc b ad c bB  DddA

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) adCb a cb CdccdaAcbc

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 1 3 25
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 0 10 0

Tarih 10 0 10 0

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 0 5 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Sözel (DİN) 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 6 14
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Accepting and refusing invitations 4 1 3 25
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 2 1 67
Vocabulary / Personal traits 2 2 0 100
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 10 20

Matematik 20 4 10 20

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 1 4 20
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 3 2 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 3 14 15

Fen 20 3 14 15

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 1 3 20
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 2 9 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SELİNAY SERT 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,895 282,840 10 48 75 203 11127

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 5,35 5,78 7,09

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,33 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,26 3,07 4,12

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 1,63 1,24 2,63

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 1,65 2,00 3,93

Fen 20 6 12 2,00 10 2,72 4,81 5,56

Toplam: 90 30 57 11,00 12 15,42 19,39 26,32

Sözel (TÜR) aBCCddaCBDDADabaCaaa

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) ccbaDAaCdb

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) dCcADBcacA

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) Dba cbbdBa

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT) BAcbcdCdcbcddadacdcA

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) caabdd Dabb BDaBAcCa

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 1 0 100
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 1 3 25
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 1 4 20
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 5 29
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 7 20

İngilizce 10 2 7 20

Accepting and refusing invitations 4 1 3 25
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 2 0
Vocabulary / Personal traits 2 0 2 0
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 1 4 20
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 1 5 17
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 1 3 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 2 0

Sayısal (FEN) 20 6 12 30

Fen 20 6 12 30

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 1 4 20
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 5 6 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA NİSA DOĞAN 20 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,532 282,840 9 41 67 189 10183

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 8 4,33 22 5,35 5,78 7,09

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,33 2,76 3,69

Matematik 20 4 5 2,33 12 1,65 2,00 3,93

Fen 20 5 10 1,67 8 2,72 4,81 5,56

Toplam: 90 22 27 13,00 14 15,42 19,39 26,32

Sözel (TÜR) a aa dddBbDAD a  CDB

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) BbCDDcBCda

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sayısal (MAT) BA ccd  c A    Cc   

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) aa cdbADbab Bb  ABb 

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 8 35

Türkçe 20 7 8 35

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 1 2 25
Metnin yapısını kavrar. 2 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sayısal (MAT) 20 4 5 20

Matematik 20 4 5 20

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 1 2 20
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 0 3 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 1 0 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 1 0 50

Sayısal (FEN) 20 5 10 25

Fen 20 5 10 25

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 1 3 20
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 3 5 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ AKSOY 67 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
289,863 282,840 4 21 29 114 6175

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 5,35 5,78 7,09

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,33 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 3 3 2,00 20 2,26 3,07 4,12

Matematik 20 4 5 2,33 12 1,65 2,00 3,93

Fen 20 11 8 8,33 42 2,72 4,81 5,56

Toplam: 90 36 26 27,33 30 15,42 19,39 26,32

Sözel (TÜR) aDCCCCb cDDBC CaCaca

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) DdCBADDddB

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN)  baAcDA   

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sayısal (MAT)  AccCC b cDd        

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN) DadABBDBACbcDA dDbad

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 7 55

Türkçe 20 11 7 55

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 1 2 33
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 3 0 75
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 3 2 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 3 3 30

Din K.ve A.B. 10 3 3 30

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 2 14
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 5 20

Matematik 20 4 5 20

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 11 8 55

Fen 20 11 8 55

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 4 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 2 2 40
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF CAN BALCI 65 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
194,545 282,840 19 74 109 330 14863

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 5,35 5,78 7,09

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 2,33 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,26 3,07 4,12

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 1,63 1,24 2,63

Toplam: 90 10 40 -3,33 -4 15,42 19,39 26,32

Sözel (TÜR) BadddacaAaDBbBbadacd

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) bbacbDadca

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) AadAcaAddB

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG) ddaabdacaa

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 1 67
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 1 3 25
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metnin yapısını kavrar. 2 0 2 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 1 4 20
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 4 43
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0

Vocabulary / Personal traits 2 0 2 0
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0
Accepting and refusing invitations 4 0 4 0
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ACA RACAR 22 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
218,832 282,840 13 51 81 233 12614

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 5,91 5,78 7,09

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,02 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,26 3,07 4,12

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,53 1,24 2,63

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,98 2,00 3,93

Fen 20 6 14 1,33 7 3,53 4,81 5,56

Toplam: 90 28 62 7,33 8 18,07 19,39 26,32

Sözel (TÜR) aBCdcbabcaDbaDbCbdac

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) abCDccaC*b

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) dCBAbdAdbc

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) abcdAbDCBa

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT) abcdBCdcBaAbCddCbabc

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) abCDbadcbab*abdcABCD

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 1 0 100
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 1 3 25
Metnin yapısını kavrar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 0 3 0
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 2 3 40
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 4 43
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Accepting and refusing invitations 4 2 2 50
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 3 0
Vocabulary / Personal traits 2 1 1 50
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 1 4 20
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 2 4 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 1 3 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 1 1 50

Sayısal (FEN) 20 6 14 30

Fen 20 6 14 30

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 2 3 40
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 4 8 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ARBEN AYDIN 72 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
293,148 282,840 4 19 26 106 5953

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 5,91 5,78 7,09

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,02 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 3,26 3,07 4,12

İngilizce 10 3 3 2,00 20 0,53 1,24 2,63

Matematik 20 11 8 8,33 42 1,98 2,00 3,93

Fen 20 7 6 5,00 25 3,53 4,81 5,56

Toplam: 90 38 37 25,67 29 18,07 19,39 26,32

Sözel (TÜR) abbCaaDDcDbBb CBaC C

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) DCacbbcCbc

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) ADb aDcBCa

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG) aBCDbc    

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT) dcdbCCBCCADc aCBdDAa

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN) c aABdDBdCacDA      

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 9 45

Türkçe 20 9 9 45

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 0 3 0
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 0 3 0
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 1 0 100
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 1 4 20
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 2 57
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 3 30

İngilizce 10 3 3 30

Vocabulary / Personal traits 2 1 1 50
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 1 0 100
Accepting and refusing invitations 4 1 2 25
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 11 8 55

Matematik 20 11 8 55

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 3 3 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 2 2 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 7 6 35

Fen 20 7 6 35

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 5 6 42
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 1 0 20
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN KOCAKAYA 95 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
398,296 282,840 1 3 4 33 1366

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 5,91 5,78 7,09

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,02 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,26 3,07 4,12

İngilizce 10 2 3 1,00 10 0,53 1,24 2,63

Matematik 20 15 3 14,00 70 1,98 2,00 3,93

Fen 20 17 3 16,00 80 3,53 4,81 5,56

Toplam: 90 62 20 55,33 61 18,07 19,39 26,32

Sözel (TÜR) CBaCBdaCBDDADa aCCDB

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) BdCDDdaCCD

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) BCBADBcdbA

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) DC     ddd

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT) BADdBaCBBDAC BCCc AA

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) BCdDcCADcDCABDBBABCD

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 5 70

Türkçe 20 14 5 70

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 1 0 100
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Metnin yapısını kavrar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 3 2 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 3 57
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 3 20

İngilizce 10 2 3 20

Accepting and refusing invitations 4 1 0 25
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 1 0 33
Vocabulary / Personal traits 2 0 2 0
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 15 3 75

Matematik 20 15 3 75

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 2 2 40
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 5 1 83
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 4 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 2 0 100

Sayısal (FEN) 20 17 3 85

Fen 20 17 3 85

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 11 1 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNEGÜL KELEŞ 200 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
221,101 282,840 12 50 80 228 12359

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 5,91 5,78 7,09

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,02 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,26 3,07 4,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,53 1,24 2,63

Matematik 20 3 16 -2,33 -12 1,98 2,00 3,93

Fen 20 4 16 -1,33 -7 3,53 4,81 5,56

Toplam: 90 31 58 11,67 13 18,07 19,39 26,32

Sözel (TÜR) BDCCCabccDcBCBbaaacd

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) aCCBADDdbc

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) AbbAdcABCB

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG) dcbaAdBcbD

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT) Abcb bcbddbacdaBAccd

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN) DacbdcDBbababAdcbdac

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 1 67
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 3 2 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Vocabulary / Personal traits 2 0 2 0
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0
Accepting and refusing invitations 4 2 2 50
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 1 2 33

Sayısal (MAT) 20 3 16 15

Matematik 20 3 16 15

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 2 4 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 0 3 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 1 4 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 3 9 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 0 5 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FEVZİ YALUĞTEKİN 139 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
210,685 282,840 17 58 91 258 13387

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 5,91 5,78 7,09

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,02 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,26 3,07 4,12

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 0,53 1,24 2,63

Matematik 20 1 3 0,00 0 1,98 2,00 3,93

Fen 20 5 15 0,00 0 3,53 4,81 5,56

Toplam: 90 22 52 4,67 5 18,07 19,39 26,32

Sözel (TÜR) abbCbdcaADaBddCcCacd

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) DdbBbaaCdc

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) AcCAccbaCB

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG) CcbadcBadc

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT)  d c C  d           

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN) aCabcabacabcDACbcCdd

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 14 30

Türkçe 20 6 14 30

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 1 2 33
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 1 3 25
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metnin yapısını kavrar. 2 0 2 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 2 3 40
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Vocabulary / Personal traits 2 1 1 50
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0
Accepting and refusing invitations 4 0 4 0
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 1 2 33

Sayısal (MAT) 20 1 3 5

Matematik 20 1 3 5

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 5 15 25

Fen 20 5 15 25

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 1 11 8
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLBEYAZ YILDIZ 136 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
203,717 282,840 18 66 100 280 14095

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 5,91 5,78 7,09

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,02 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 3,26 3,07 4,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,53 1,24 2,63

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 1,98 2,00 3,93

Fen 20 4 16 -1,33 -7 3,53 4,81 5,56

Toplam: 90 24 66 2,00 2 18,07 19,39 26,32

Sözel (TÜR) daadbCDDcDaBbBCBbadC

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) DbaBcaDCca

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) bbaAcabdba

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG) CadabcBDab

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT) AddDbbadddacdCbcbbbd

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN) adBbaabadabcDdCbaadB

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 11 45

Türkçe 20 9 11 45

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 0 3 0
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 1 3 25
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 3 2 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 6 14
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Vocabulary / Personal traits 2 1 1 50
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0
Accepting and refusing invitations 4 0 4 0
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 2 4 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 0 5 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 1 11 8
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 2 3 40
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL GÜLTEKİN 3 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
319,288 282,840 3 14 18 81 4442

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 5,91 5,78 7,09

Tarih 10 4 5 2,33 23 3,02 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,26 3,07 4,12

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 0,53 1,24 2,63

Matematik 20 12 5 10,33 52 1,98 2,00 3,93

Fen 20 7 10 3,67 18 3,53 4,81 5,56

Toplam: 90 42 34 30,67 34 18,07 19,39 26,32

Sözel (TÜR) CaCCdaBdBDDADDdCCCaB

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) BdCaDAc dc

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) aCBAadACbd

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) aaa       

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT) BADABC  cadCCaCCc AA

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) daCDcaADbDab aBB ca 

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 1 0 100
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 1 0 100
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Metnin yapısını kavrar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 5 40

Tarih 10 4 5 40

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 2 3 40
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 2 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 3 57
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 0 3 0

İngilizce 10 0 3 0

Accepting and refusing invitations 4 0 1 0
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 2 0
Vocabulary / Personal traits 2 0 0 0
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 12 5 60

Matematik 20 12 5 60

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 3 0 60
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 3 3 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 3 0 75
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 1 1 50

Sayısal (FEN) 20 7 10 35

Fen 20 7 10 35

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 3 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA ÖZDAŞ 4 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
278,374 282,840 6 25 36 134 7026

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 5,91 5,78 7,09

Tarih 10 4 5 2,33 23 3,02 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,26 3,07 4,12

İngilizce 10 3 6 1,00 10 0,53 1,24 2,63

Matematik 20 2 8 -0,67 -3 1,98 2,00 3,93

Fen 20 10 8 7,33 37 3,53 4,81 5,56

Toplam: 90 38 36 26,00 29 18,07 19,39 26,32

Sözel (TÜR) BDCC bDDcDcBCB aaCBa

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) Dda AbDdAd

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) ADbAcDABCa

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG) CdaD bdaCc

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT)  A   a aCcca   c cd 

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN) aCcABaDBbCaa AC DaCa

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 6 60

Türkçe 20 12 6 60

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 1 67
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 2 1 50
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 1 0 100
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 5 40

Tarih 10 4 5 40

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 2 2 40
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

Vocabulary / Personal traits 2 1 1 50
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0
Accepting and refusing invitations 4 1 2 25
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 1 2 33

Sayısal (MAT) 20 2 8 10

Matematik 20 2 8 10

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 0 3 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 10 8 50

Fen 20 10 8 50

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 6 6 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 2 1 40
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNE GÜNDOĞAN 35 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
267,194 282,840 7 27 38 144 7869

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 5,91 5,78 7,09

Tarih 10 5 4 3,67 37 3,02 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,26 3,07 4,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 0,53 1,24 2,63

Matematik 20 4 8 1,33 7 1,98 2,00 3,93

Fen 20 7 8 4,33 22 3,53 4,81 5,56

Toplam: 90 35 38 22,33 25 18,07 19,39 26,32

Sözel (TÜR) B CCCa bADaBdBbBCa a

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) aC BAcadAB

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) AbacaaABCa

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG) CdCDAbdaaD

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT) bd    a  ADB bdc adB

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN)  ac cBDBcaDcDAdc   B

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 7 50

Türkçe 20 10 7 50

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 3 0 100
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 3 0 75
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 2 3 40
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 4 43
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Vocabulary / Personal traits 2 2 0 100
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0
Accepting and refusing invitations 4 3 1 75
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 3 0

Sayısal (MAT) 20 4 8 20

Matematik 20 4 8 20

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 1 4 17
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 7 8 35

Fen 20 7 8 35

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 4 6 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 1 2 20
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
LATİF YILMAZCA 118 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
180,508 282,840 19 75 111 372 15550

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 5,91 5,78 7,09

Tarih 10 0 7 -2,33 -23 3,02 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 3,26 3,07 4,12

İngilizce 10 3 6 1,00 10 0,53 1,24 2,63

Matematik 20 4 14 -0,67 -3 1,98 2,00 3,93

Fen 20 3 17 -2,67 -13 3,53 4,81 5,56

Toplam: 90 17 66 -5,00 -6 18,07 19,39 26,32

Sözel (TÜR) aaCCbacadabBdaCabbdd

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) add  b acc

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) d CcaabBCd

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG) dcCaAbBcd 

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT) dAacbdcbbADBcabcd  c

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN) bdBAddcaddacbbdAcabd

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 4 16 20

Türkçe 20 4 16 20

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 1 2 33
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 0 4 0
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metnin yapısını kavrar. 2 0 2 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 0 7 0

Tarih 10 0 7 0

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 0 3 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 6 30

Din K.ve A.B. 10 3 6 30

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 3 43
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

Vocabulary / Personal traits 2 1 1 50
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0
Accepting and refusing invitations 4 1 2 25
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 1 2 33

Sayısal (MAT) 20 4 14 20

Matematik 20 4 14 20

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 1 4 17
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 0 4 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 3 17 15

Fen 20 3 17 15

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 2 10 17
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 1 4 20
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT ÇAM 131 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
254,302 282,840 9 33 51 161 9080

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 5,91 5,78 7,09

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,02 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,26 3,07 4,12

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,53 1,24 2,63

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,98 2,00 3,93

Fen 20 6 12 2,00 10 3,53 4,81 5,56

Toplam: 90 38 49 21,67 24 18,07 19,39 26,32

Sözel (TÜR) BDCCbaccdDDcb bBCacd

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) DdCBADDCdB

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) bDacBcABCB

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG) CddbcAdcCD

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT) dddbddcdCADdBbCddcAd

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN)  Cd BBaddbDcDbdbcCdc

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 11 40

Türkçe 20 8 11 40

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 1 67
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 2 1 50
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 3 57
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Vocabulary / Personal traits 2 1 1 50
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0
Accepting and refusing invitations 4 2 2 50
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 1 2 33

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 0 6 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 3 2 60
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 6 12 30

Fen 20 6 12 30

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 4 6 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 2 3 40
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE TUTAR 45 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
336,834 282,840 2 11 14 66 3575

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 5,91 5,78 7,09

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,02 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,26 3,07 4,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 0,53 1,24 2,63

Matematik 20 7 12 3,00 15 1,98 2,00 3,93

Fen 20 16 4 14,67 73 3,53 4,81 5,56

Toplam: 90 56 32 45,33 50 18,07 19,39 26,32

Sözel (TÜR) acaaBCBdBDDcDDCaCC B

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) BACDDABCda

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) BCBADBcaDA

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) DaadAcDCdC

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT)  AcABabcdDdCbdCaaBdb

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) BCCDACADDaCABDBBcdCa

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 7 60

Türkçe 20 12 7 60

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 1 2 25
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Accepting and refusing invitations 4 3 1 75
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 3 0
Vocabulary / Personal traits 2 2 0 100
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 7 12 35

Matematik 20 7 12 35

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 3 2 60
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 1 5 17
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 1 3 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 1 1 50

Sayısal (FEN) 20 16 4 80

Fen 20 16 4 80

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 4 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE YILDIRIM 144 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
218,009 282,840 14 52 82 237 12697

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 5,91 5,78 7,09

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,02 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,26 3,07 4,12

İngilizce 10 2 5 0,33 3 0,53 1,24 2,63

Matematik 20 0 12 -4,00 -20 1,98 2,00 3,93

Fen 20 4 10 0,67 3 3,53 4,81 5,56

Toplam: 90 23 49 6,67 7 18,07 19,39 26,32

Sözel (TÜR) CaCCBbBbBDDcDc dCabB

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) cdCaDdadCD

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) aaBdacAabd

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) aCadbbD   

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT) cd c aa dcc daa   c 

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) cCac d  c aA DaBccb 

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 8 55

Türkçe 20 11 8 55

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 1 0 100
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 1 0 100
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 2 3 40
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 5 29
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 5 20

İngilizce 10 2 5 20

Accepting and refusing invitations 4 1 3 25
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 1 2 33
Vocabulary / Personal traits 2 0 0 0
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 0 12 0

Matematik 20 0 12 0

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 2 0

Sayısal (FEN) 20 4 10 20

Fen 20 4 10 20

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 1 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 0 3 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 3 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMEDDİRİCANLI 51 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
252,357 282,840 10 35 54 165 9270

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 5,91 5,78 7,09

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,02 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 0 2 -0,67 -7 3,26 3,07 4,12

Fen 20 8 12 4,00 20 3,53 4,81 5,56

Toplam: 90 26 26 17,33 19 18,07 19,39 26,32

Sözel (TÜR) CBaaBbdCBDbAbcaCCCaa

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) BdCDDABCCc

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) cb        

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sayısal (FEN) cCdDbCADabbcdaBBAaba

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 10 50

Türkçe 20 10 10 50

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 1 0 100
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 1 3 25
Metnin yapısını kavrar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN) 10 0 2 0

Din K.ve A.B. 10 0 2 0

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 0 2 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 0 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 3 9 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA YALUĞTEKİN 125 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
266,830 282,840 8 29 41 147 7906

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 5,91 5,78 7,09

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,02 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,26 3,07 4,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,53 1,24 2,63

Matematik 20 5 11 1,33 7 1,98 2,00 3,93

Fen 20 11 8 8,33 42 3,53 4,81 5,56

Toplam: 90 39 46 23,67 26 18,07 19,39 26,32

Sözel (TÜR) acaCaCBdBDbcbaabCCba

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) BACaDAaaCa

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) BCBADcACbc

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) DabaAdaCca

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT) BAccdbaBd*ACddbb    

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) BaaDACADcabABaBBAca 

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Metnin yapısını kavrar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 3 2 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Accepting and refusing invitations 4 2 2 50
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 3 0
Vocabulary / Personal traits 2 1 1 50
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 11 25

Matematik 20 5 11 25

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 2 2 40
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 0 4 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 1 2 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 1 1 50

Sayısal (FEN) 20 11 8 55

Fen 20 11 8 55

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 5 6 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ DENİZ 145 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
244,235 282,840 11 39 65 183 10000

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 10 3,67 18 5,91 5,78 7,09

Tarih 10 2 2 1,33 13 3,02 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 3,26 3,07 4,12

İngilizce 10 0 7 -2,33 -23 0,53 1,24 2,63

Matematik 20 4 6 2,00 10 1,98 2,00 3,93

Fen 20 6 6 4,00 20 3,53 4,81 5,56

Toplam: 90 24 34 12,67 14 18,07 19,39 26,32

Sözel (TÜR) BcaCCC  dcDcCcbaCa a

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR)  dC b    B

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) AbCAccA  B

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG) bc bcd b a

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT) AAdc  a  Ac     bcA 

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN) c B aBDB b aaA  a  B

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 10 35

Türkçe 20 7 10 35

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 1 2 33
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 2 20

Tarih 10 2 2 20

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 3 50

Din K.ve A.B. 10 5 3 50

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 1 57
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 0 7 0

İngilizce 10 0 7 0

Vocabulary / Personal traits 2 0 1 0
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0
Accepting and refusing invitations 4 0 4 0
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 6 20

Matematik 20 4 6 20

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 1 3 17
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 1 0 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 1 2 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 6 6 30

Fen 20 6 6 30

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 4 4 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 0 2 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİRŞERİFE KARAOĞLAN 8 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
217,514 282,840 15 53 83 239 12756

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 10 3,67 18 5,91 5,78 7,09

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,02 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,26 3,07 4,12

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 0,53 1,24 2,63

Matematik 20 3 9 0,00 0 1,98 2,00 3,93

Fen 20 2 12 -2,00 -10 3,53 4,81 5,56

Toplam: 90 24 49 7,67 9 18,07 19,39 26,32

Sözel (TÜR) aBaCdbcCBca a dCdC B

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) dACcDAcCCb

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) aCBADdAabA

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) adbdccabaa

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT) Bdcc bacBcbC d      

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) dbbbcaAbcDbbd a     

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 10 35

Türkçe 20 7 10 35

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 2 1 50
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 0 67
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 3 2 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 3 57
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 0 10 0

İngilizce 10 0 10 0

Accepting and refusing invitations 4 0 4 0
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 3 0
Vocabulary / Personal traits 2 0 2 0
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 9 15

Matematik 20 3 9 15

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 0 4 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 1 2 17
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 1 1 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 2 12 10

Fen 20 2 12 10

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 0 5 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 1 5 8



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NEMİDE ÇİÇEK Ş HİN 14 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
280,185 282,840 5 24 33 127 6879

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 5,91 5,78 7,09

Tarih 10 5 3 4,00 40 3,02 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,26 3,07 4,12

İngilizce 10 1 8 -1,67 -17 0,53 1,24 2,63

Matematik 20 4 7 1,67 8 1,98 2,00 3,93

Fen 20 8 11 4,33 22 3,53 4,81 5,56

Toplam: 90 38 39 25,00 28 18,07 19,39 26,32

Sözel (TÜR) aBCCBbcCBDDADbbCCaaB

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR)  c DDdBCCb

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) aCBADaACbA

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) abD bdcdcd

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT)  cc  CC acAC    c bd

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) daCacCbDabCAdDBdAda 

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 1 0 100
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Metnin yapısını kavrar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 3 50

Tarih 10 5 3 50

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 3 1 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 8 10

İngilizce 10 1 8 10

Accepting and refusing invitations 4 0 4 0
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 1 1 33
Vocabulary / Personal traits 2 0 2 0
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 4 7 20

Matematik 20 4 7 20

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 1 1 20
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 0 4 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 2 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 1 0 50

Sayısal (FEN) 20 8 11 40

Fen 20 8 11 40

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 5 6 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ORKUN UMUT DOĞAN 168 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
214,659 282,840 16 56 87 249 13002

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 19 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 5,91 5,78 7,09

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 3,02 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,26 3,07 4,12

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,98 2,00 3,93

Fen 20 4 16 -1,33 -7 3,53 4,81 5,56

Toplam: 90 22 58 2,67 3 18,07 19,39 26,32

Sözel (TÜR) BabdCCaaADcdCdCdadBb

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) aCbabbaddc

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) ccbABcAaba

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sayısal (MAT) AbBcCCdabcbccCaBc*cc

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN) bdadcaDacbaacACdcCdc

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 1 67
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 1 3 25
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 9 10

Tarih 10 1 9 10

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 0 5 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 6 14
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 14 30

Matematik 20 6 14 30

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 2 4 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 1 4 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 1 11 8
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 2 3 40
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ADAL DEMİRKIRAN 16 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
226,656 282,840 16 49 78 213 11769

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 20 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 6 5,00 25 6,42 5,78 7,09

Tarih 10 1 4 -0,33 -3 2,63 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 2 5 0,33 3 3,27 3,07 4,12

İngilizce 10 0 5 -1,67 -17 1,54 1,24 2,63

Matematik 20 1 3 0,00 0 2,23 2,00 3,93

Fen 20 4 4 2,67 13 6,52 4,81 5,56

Toplam: 90 15 27 6,00 7 22,53 19,39 26,32

Sözel (TÜR) b   B  CBaDc DbabC B

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) dcba A    

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) cCcb B ab 

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) aaad b    

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT)   a     c   C    a  

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN)     b ADDD    a  a c

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 6 35

Türkçe 20 7 6 35

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 0 0
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 0 1 0
Metnin yapısını kavrar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 4 10

Tarih 10 1 4 10

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 0 3 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 0 0

Sözel (DİN) 10 2 5 20

Din K.ve A.B. 10 2 5 20

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 4 14
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 0 5 0

İngilizce 10 0 5 0

Accepting and refusing invitations 4 0 2 0
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 3 0
Vocabulary / Personal traits 2 0 0 0
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 1 3 5

Matematik 20 1 3 5

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 4 4 20

Fen 20 4 4 20

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 0 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 1 1 20
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 2 3 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
B A N A H A M M U Dİ 89 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
195,571 282,840 20 71 106 325 14802

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 20 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 14 -2,67 -13 6,42 5,78 7,09

Tarih 10 4 4 2,67 27 2,63 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,27 3,07 4,12

İngilizce 10 1 0 1,00 10 1,54 1,24 2,63

Matematik 20 4 14 -0,67 -3 2,23 2,00 3,93

Fen 20 4 12 0,00 0 6,52 4,81 5,56

Toplam: 90 19 50 2,33 3 22,53 19,39 26,32

Sözel (TÜR) acdbcbcd a b bda CDa

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) abbD ABC a

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) BaabDcACbb

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) D         

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT) dbcAcdadcDbCa bC adb

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) cdab d acDb cbda BCD

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 2 14 10

Türkçe 20 2 14 10

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 1 3 25
Metnin yapısını kavrar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 0 0 0
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 4 40

Tarih 10 4 4 40

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 2 2 40
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 4 43
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 0 10

İngilizce 10 1 0 10

Accepting and refusing invitations 4 1 0 25
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 0 0
Vocabulary / Personal traits 2 0 0 0
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 4 14 20

Matematik 20 4 14 20

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 1 4 20
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 0 4 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 2 2 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 2 0

Sayısal (FEN) 20 4 12 20

Fen 20 4 12 20

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 0 4 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 4 6 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERATTUNACOŞMAN 272 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,962 282,840 13 40 66 187 10141

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 20 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 6,42 5,78 7,09

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,63 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 3,27 3,07 4,12

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,54 1,24 2,63

Matematik 20 9 11 5,33 27 2,23 2,00 3,93

Fen 20 4 16 -1,33 -7 6,52 4,81 5,56

Toplam: 90 28 61 7,67 9 22,53 19,39 26,32

Sözel (TÜR) CBCdBCdCBDcAc aCbdad

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) cbdDabdCdc

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) caddaccdbA

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) cdaBcdbdaC

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT) cbDAcdCBaDACdcaCbBdc

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) cabcdbcDccdbBDcBbcdc

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 9 50

Türkçe 20 10 9 50

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 1 0 100
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 1 0 100
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 1 3 25
Metnin yapısını kavrar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 1 4 20
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN) 10 1 9 10

Din K.ve A.B. 10 1 9 10

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 6 14
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Accepting and refusing invitations 4 0 4 0
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 1 2 33
Vocabulary / Personal traits 2 1 1 50
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 9 11 45

Matematik 20 9 11 45

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 3 2 60
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 1 5 17
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 3 1 75
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 1 1 50

Sayısal (FEN) 20 4 16 20

Fen 20 4 16 20

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 0 3 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 1 4 20
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 3 9 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE AKKIR 107 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
198,493 282,840 19 70 105 309 14539

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 20 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 13 0,67 3 6,42 5,78 7,09

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,63 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,27 3,07 4,12

İngilizce 10 5 4 3,67 37 1,54 1,24 2,63

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 2,23 2,00 3,93

Fen 20 5 12 1,00 5 6,52 4,81 5,56

Toplam: 90 23 61 2,67 3 22,53 19,39 26,32

Sözel (TÜR) cbdbabcaA bBCddBaCc 

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) aCaBdaabdc

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) cbbddaABCd

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG) aBCadAB Cc

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT) bABcCdadbcaccdbadcda

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN) ababdaaBdCac  a DCaB

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 13 25

Türkçe 20 5 13 25

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 1 2 33
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 0 4 0
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Metnin yapısını kavrar. 2 2 0 100
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 1 0 100
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 1 4 20
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 5 29
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50

Vocabulary / Personal traits 2 1 1 50
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 1 0 100
Accepting and refusing invitations 4 1 3 25
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 2 0 67

Sayısal (MAT) 20 3 17 15

Matematik 20 3 17 15

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 0 6 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 2 2 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 1 4 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 12 25

Fen 20 5 12 25

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 2 10 17
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 2 1 40
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE NAZ MUTLU 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,165 282,840 14 45 72 199 10818

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 20 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 11 3,33 17 6,42 5,78 7,09

Tarih 10 5 3 4,00 40 2,63 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 3,27 3,07 4,12

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 1,54 1,24 2,63

Matematik 20 4 8 1,33 7 2,23 2,00 3,93

Fen 20 6 11 2,33 12 6,52 4,81 5,56

Toplam: 90 27 46 11,67 13 22,53 19,39 26,32

Sözel (TÜR) BDCCbdbccDbBC baab a

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) DCa A bCAc

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) ADCcdcbd a

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG) Ca bcbcbaD

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT) dbabdC aC     C  Dba

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN) DbacBaDB baab abD Cd

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 11 35

Türkçe 20 7 11 35

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 1 67
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 1 2 25
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 3 50

Tarih 10 5 3 50

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 2 1 40
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 6 30

Din K.ve A.B. 10 3 6 30

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 3 43
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 7 20

İngilizce 10 2 7 20

Vocabulary / Personal traits 2 1 0 50
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0
Accepting and refusing invitations 4 1 3 25
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 3 0

Sayısal (MAT) 20 4 8 20

Matematik 20 4 8 20

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 1 2 17
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 1 2 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 11 30

Fen 20 6 11 30

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 4 7 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 1 3 20
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY DEMİRER 77 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
263,384 282,840 9 30 43 149 8209

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 20 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 6,42 5,78 7,09

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,63 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 3,27 3,07 4,12

İngilizce 10 3 4 1,67 17 1,54 1,24 2,63

Matematik 20 2 4 0,67 3 2,23 2,00 3,93

Fen 20 9 7 6,67 33 6,52 4,81 5,56

Toplam: 90 32 34 20,67 23 22,53 19,39 26,32

Sözel (TÜR) B C CabDADbBCBdabacb

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) abCcADbCdc

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) AbdcBDAcC 

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG) C  bcAaa D

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT)   d   d   Dc     cA 

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN) bddA BD cbDDD aAD aB

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 9 45

Türkçe 20 9 9 45

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 3 0 100
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 2 1 50
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 2 3 40
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 4 29
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 4 30

İngilizce 10 3 4 30

Vocabulary / Personal traits 2 1 0 50
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 0 0
Accepting and refusing invitations 4 2 2 50
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 2 4 10

Matematik 20 2 4 10

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 0 3 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 1 1 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 9 7 45

Fen 20 9 7 45

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 5 5 42
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 1 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
H İ R A A Y D I N 100 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
249,692 282,840 12 36 58 170 9496

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 20 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 6,42 5,78 7,09

Tarih 10 0 10 -3,33 -33 2,63 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,27 3,07 4,12

İngilizce 10 3 6 1,00 10 1,54 1,24 2,63

Matematik 20 3 3 2,00 10 2,23 2,00 3,93

Fen 20 9 5 7,33 37 6,52 4,81 5,56

Toplam: 90 25 42 11,00 12 22,53 19,39 26,32

Sözel (TÜR) BaCCab DcbDBdaCBad a

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) adbacbcddc

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) AaaccbdaCa

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG) CdbbAccDa 

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT) A  aCac           A 

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN) a BA BD A acDAb DC c

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 10 40

Türkçe 20 8 10 40

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 1 67
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 0 4 0
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 0 10 0

Tarih 10 0 10 0

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 0 5 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 5 29
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 6 30

İngilizce 10 3 6 30

Vocabulary / Personal traits 2 1 1 50
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0
Accepting and refusing invitations 4 1 2 25
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 1 2 33

Sayısal (MAT) 20 3 3 15

Matematik 20 3 3 15

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 1 2 17
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 1 0 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 1 0 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 9 5 45

Fen 20 9 5 45

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 5 3 42
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 1 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HALİS ŞAHİN 78 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
390,159 282,840 2 5 6 36 1598

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 20 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 6,42 5,78 7,09

Tarih 10 8 2 7,33 73 2,63 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 3,27 3,07 4,12

İngilizce 10 4 4 2,67 27 1,54 1,24 2,63

Matematik 20 10 3 9,00 45 2,23 2,00 3,93

Fen 20 18 2 17,33 87 6,52 4,81 5,56

Toplam: 90 63 17 57,33 64 22,53 19,39 26,32

Sözel (TÜR) BDCCCCDDADbBCBaaCbdC

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) aCCBADDCAc

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) ADCA cABCB

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG) CdCDdcaD  

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT) AAac CBCCADc C   D  

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN) cCBABBDBACDDDACcDCCB

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 3 0 100
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 4 0 100
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 4 40

İngilizce 10 4 4 40

Vocabulary / Personal traits 2 2 0 100
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0
Accepting and refusing invitations 4 1 2 25
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 1 1 33

Sayısal (MAT) 20 10 3 50

Matematik 20 10 3 50

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 3 2 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 18 2 90

Fen 20 18 2 90

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 11 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM  *PSİ 34 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
252,547 282,840 11 34 53 164 9253

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 20 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 7 5,67 28 6,42 5,78 7,09

Tarih 10 5 3 4,00 40 2,63 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 3 3 2,00 20 3,27 3,07 4,12

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 1,54 1,24 2,63

Matematik 20 1 1 0,67 3 2,23 2,00 3,93

Fen 20 6 3 5,00 25 6,52 4,81 5,56

Toplam: 90 23 20 16,33 18 22,53 19,39 26,32

Sözel (TÜR) b CCB  ddbDd D bCCaB

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) BAd DA aCa

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN)   dAa  bDA

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) a a   a   

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT)    d    B           

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) ca  A  D    BD B dC 

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 7 40

Türkçe 20 8 7 40

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 1 0 100
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 1 2 25
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 5 3 50

Tarih 10 5 3 50

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 2 1 40
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN) 10 3 3 30

Din K.ve A.B. 10 3 3 30

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 2 29
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 0 3 0

İngilizce 10 0 3 0

Accepting and refusing invitations 4 0 2 0
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 1 0
Vocabulary / Personal traits 2 0 0 0
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 1 1 5

Matematik 20 1 1 5

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 1 0 17
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 3 30

Fen 20 6 3 30

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 2 0 40
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 4 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KAYMAN 166 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
235,057 282,840 15 47 74 201 10932

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 20 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 5 3,33 17 6,42 5,78 7,09

Tarih 10 3 6 1,00 10 2,63 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,27 3,07 4,12

İngilizce 10 0 1 -0,33 -3 1,54 1,24 2,63

Matematik 20 3 16 -2,33 -12 2,23 2,00 3,93

Fen 20 10 10 6,67 33 6,52 4,81 5,56

Toplam: 90 27 42 13,00 14 22,53 19,39 26,32

Sözel (TÜR) BaCabC   D B    a a 

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) caaBcDDbc 

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) ADaABcAcbB

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG)    a      

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT) AddcbC dbcacdbaBcabd

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN) DCBAdcaabCDbaAabDCCa

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 5 25

Türkçe 20 5 5 25

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 0 67
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 0 3 0
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Metnin yapısını kavrar. 2 0 0 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 0 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 3 6 30

Tarih 10 3 6 30

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 3 2 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 3 57
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 0 1 0

İngilizce 10 0 1 0

Vocabulary / Personal traits 2 0 0 0
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 0 0
Accepting and refusing invitations 4 0 1 0
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 3 16 15

Matematik 20 3 16 15

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 2 3 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 0 4 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 0 5 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 10 10 50

Fen 20 10 10 50

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 6 6 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 2 3 40
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA CANGÜVEN 61 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
311,855 282,840 5 16 21 90 4842

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 20 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 6,42 5,78 7,09

Tarih 10 8 2 7,33 73 2,63 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,27 3,07 4,12

İngilizce 10 7 3 6,00 60 1,54 1,24 2,63

Matematik 20 4 8 1,33 7 2,23 2,00 3,93

Fen 20 11 9 8,00 40 6,52 4,81 5,56

Toplam: 90 51 31 40,67 45 22,53 19,39 26,32

Sözel (TÜR) acaaaacCBDDADDCCCCDB

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) BACbDABdCD

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) BCBADBcCcA

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) DCDcAdDdBC

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT) B cbBab B  C cb  c c

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) BadDcCADDabcdaBBABaD

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Accepting and refusing invitations 4 3 1 75
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 2 1 67
Vocabulary / Personal traits 2 1 1 50
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 8 20

Matematik 20 4 8 20

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 2 3 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 1 1 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 11 9 55

Fen 20 11 9 55

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 6 6 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED GAZİ TELLİ 36 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
304,188 282,840 6 18 23 96 5260

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 20 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 6,42 5,78 7,09

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,63 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,27 3,07 4,12

Matematik 20 6 6 4,00 20 2,23 2,00 3,93

Fen 20 10 8 7,33 37 6,52 4,81 5,56

Toplam: 90 41 29 31,33 35 22,53 19,39 26,32

Sözel (TÜR) cDCCCCDDADbBCBdaabaC

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) addcdDDCAB

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) AcCABaABdB

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sayısal (MAT) cA   CBdCAD    c cbc

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN)  dcABBaBbbacDACAD aB

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 1 67
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 6 30

Matematik 20 6 6 30

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 1 3 17
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 10 8 50

Fen 20 10 8 50

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 4 7 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 0 80
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMETALİASLAN 111 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
289,978 282,840 7 20 28 113 6169

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 20 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 8 5,33 27 6,42 5,78 7,09

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,63 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 3,27 3,07 4,12

İngilizce 10 2 3 1,00 10 1,54 1,24 2,63

Matematik 20 6 2 5,33 27 2,23 2,00 3,93

Fen 20 10 8 7,33 37 6,52 4,81 5,56

Toplam: 90 37 29 27,33 30 22,53 19,39 26,32

Sözel (TÜR) dBaCa BCcDb  ca CCaB

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) cACDDAaCCa

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN)  CcAcBcbaA

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG)   cB  c Bb

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT)  A AB    abC   C B  

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) B aDcCAaabaAcDcBABC 

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 8 40

Türkçe 20 8 8 40

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 2 1 50
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 0 67
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN) 10 4 5 40

Din K.ve A.B. 10 4 5 40

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 4 29
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 3 20

İngilizce 10 2 3 20

Accepting and refusing invitations 4 0 1 0
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 1 1 33
Vocabulary / Personal traits 2 0 1 0
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 2 30

Matematik 20 6 2 30

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 3 0 60
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 1 0 17
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 2 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 10 8 50

Fen 20 10 8 50

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 2 0 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 2 3 40
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 6 5 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN CAN 57 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
322,813 282,840 4 12 15 75 4240

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 20 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 6,42 5,78 7,09

Tarih 10 6 2 5,33 53 2,63 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 3,27 3,07 4,12

İngilizce 10 3 3 2,00 20 1,54 1,24 2,63

Matematik 20 6 7 3,67 18 2,23 2,00 3,93

Fen 20 13 5 11,33 57 6,52 4,81 5,56

Toplam: 90 47 26 38,33 43 22,53 19,39 26,32

Sözel (TÜR) BbaCCaDDdbDBCBdBCaBC

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) a CBADDC c

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) Ab c DABCB

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG) C Cc c b D

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT) AAdbCb dCAcB  a  c  

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN) aCcABBDBAbD DACcD aB

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 1 2 33
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metnin yapısını kavrar. 2 2 0 100
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 2 60

Tarih 10 6 2 60

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 4 0 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 2 60

Din K.ve A.B. 10 6 2 60

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 2 57
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 3 3 30

İngilizce 10 3 3 30

Vocabulary / Personal traits 2 2 0 100
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 0 0
Accepting and refusing invitations 4 1 2 25
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 6 7 30

Matematik 20 6 7 30

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 2 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 13 5 65

Fen 20 13 5 65

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 3 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 1 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR  TAŞYÜREK 126 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
209,347 282,840 17 60 93 261 13549

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 20 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 6,42 5,78 7,09

Tarih 10 1 8 -1,67 -17 2,63 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,27 3,07 4,12

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,54 1,24 2,63

Matematik 20 2 15 -3,00 -15 2,23 2,00 3,93

Fen 20 7 12 3,00 15 6,52 4,81 5,56

Toplam: 90 22 61 1,67 2 22,53 19,39 26,32

Sözel (TÜR) d aCBCBaBDcbDcaabdD 

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) acabbdcCd 

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) addADcdacb

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) bbcdAdDacd

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT) cdcbB  Bccbddabdaad 

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) BbdDbb aDDbABbBcddab

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 10 40

Türkçe 20 8 10 40

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 0 2 0
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 8 10

Tarih 10 1 8 10

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 0 5 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33

Sözel (DİN) 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 0 7 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Accepting and refusing invitations 4 2 2 50
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 3 0
Vocabulary / Personal traits 2 0 2 0
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 15 10

Matematik 20 2 15 10

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 1 3 20
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 1 4 17
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 0 3 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 2 0

Sayısal (FEN) 20 7 12 35

Fen 20 7 12 35

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 1 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 1 4 20
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 5 7 42



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERİFE *K IR 114 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
257,013 282,840 10 32 50 158 8808

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 20 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 6,42 5,78 7,09

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,63 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 3,27 3,07 4,12

İngilizce 10 5 4 3,67 37 1,54 1,24 2,63

Matematik 20 2 9 -1,00 -5 2,23 2,00 3,93

Fen 20 9 9 6,00 30 6,52 4,81 5,56

Toplam: 90 37 40 23,67 26 22,53 19,39 26,32

Sözel (TÜR) daaaBbdCBbDcaadCCaDB

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) BbCDDcBCda

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) B dADBACcA

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) DabdA DCdC

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT) dbbccabcBDc         

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) ca DcCAacabABDaBAdC 

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 12 40

Türkçe 20 8 12 40

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Metnin yapısını kavrar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 2 57
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 4 50

İngilizce 10 5 4 50

Accepting and refusing invitations 4 3 0 75
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 3 0
Vocabulary / Personal traits 2 2 0 100
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 9 10

Matematik 20 2 9 10

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 0 4 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 1 2 17
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 9 9 45

Fen 20 9 9 45

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 2 2 40
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 6 5 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ GÖDE 140 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
374,733 282,840 3 7 8 49 2104

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 20 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 6,42 5,78 7,09

Tarih 10 8 2 7,33 73 2,63 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,27 3,07 4,12

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,54 1,24 2,63

Matematik 20 8 3 7,00 35 2,23 2,00 3,93

Fen 20 14 6 12,00 60 6,52 4,81 5,56

Toplam: 90 61 19 54,67 61 22,53 19,39 26,32

Sözel (TÜR) BDCCCCDDADDBCB BaCBb

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) cdCBADDCAB

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) AbCABaABCB

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG) CBaDAcdcCD

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT) cABa C  CAD  C a  A 

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN) aCBABBDBAbDcDACcDdaB

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 2 85

Türkçe 20 17 2 85

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 3 0 100
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 0 50
Metnin yapısını kavrar. 2 2 0 100
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 1 0 100
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 5 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

Vocabulary / Personal traits 2 1 1 50
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 1 0 100
Accepting and refusing invitations 4 3 1 75
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 1 2 33

Sayısal (MAT) 20 8 3 40

Matematik 20 8 3 40

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 0 3 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 2 0 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 9 3 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN KOPTU 122 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
396,615 282,840 1 4 5 34 1402

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 20 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 6,42 5,78 7,09

Tarih 10 8 2 7,33 73 2,63 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,27 3,07 4,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,54 1,24 2,63

Matematik 20 13 2 12,33 62 2,23 2,00 3,93

Fen 20 18 2 17,33 87 6,52 4,81 5,56

Toplam: 90 65 20 58,33 65 22,53 19,39 26,32

Sözel (TÜR) aBaaBCdCBaDADDCCCCba

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) BACDDAcbCD

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) BCBADBAbbA

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) DaaBdbDCdC

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT)  ADABCC cDAC B C BAd

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) BCCDcCADDDbABDBBABCD

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 1 3 25
Metnin yapısını kavrar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 5 50

İngilizce 10 5 5 50

Accepting and refusing invitations 4 2 2 50
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 1 2 33
Vocabulary / Personal traits 2 2 0 100
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 13 2 65

Matematik 20 13 2 65

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 4 0 80
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 3 2 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 4 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 1 0 50

Sayısal (FEN) 20 18 2 90

Fen 20 18 2 90

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 11 1 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA TOPAL 69 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
201,736 282,840 18 67 101 295 14292

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 20 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 9 3,00 15 6,42 5,78 7,09

Tarih 10 1 7 -1,33 -13 2,63 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 3,27 3,07 4,12

İngilizce 10 4 5 2,33 23 1,54 1,24 2,63

Matematik 20 1 13 -3,33 -17 2,23 2,00 3,93

Fen 20 3 10 -0,33 -2 6,52 4,81 5,56

Toplam: 90 20 47 4,33 5 22,53 19,39 26,32

Sözel (TÜR) BbCCCa  dDbBb  aab a

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) aaC  aadcc

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) AcCAdbA C 

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG) CBCDbb aaa

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT) dbdca ddacb  b  Ac a

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN) bCdcBaD    aa dbc  c

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 9 30

Türkçe 20 6 9 30

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 1 67
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 1 2 25
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Metnin yapısını kavrar. 2 0 2 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 1 7 10

Tarih 10 1 7 10

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 0 4 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 3 50

Din K.ve A.B. 10 5 3 50

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 1 57
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 4 5 40

İngilizce 10 4 5 40

Vocabulary / Personal traits 2 2 0 100
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 1 0 100
Accepting and refusing invitations 4 1 3 25
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 1 13 5

Matematik 20 1 13 5

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 0 4 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 0 4 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 1 1 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 3 10 15

Fen 20 3 10 15

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 3 5 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 0 4 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA ERDOĞAN 9 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
287,175 282,840 8 22 30 118 6378

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 20 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 6 6,00 30 6,42 5,78 7,09

Tarih 10 0 5 -1,67 -17 2,63 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 2 4 0,67 7 3,27 3,07 4,12

İngilizce 10 2 3 1,00 10 1,54 1,24 2,63

Matematik 20 6 3 5,00 25 2,23 2,00 3,93

Fen 20 12 4 10,67 53 6,52 4,81 5,56

Toplam: 90 30 25 21,67 24 22,53 19,39 26,32

Sözel (TÜR) BDdCb DDAbD C   aa a

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR)   a c a cc

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) baCb cA   

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG) d d dAB   

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT)  A c  BaCADc     D  

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN) DCBABBDdAbaa  CAD C 

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 8 6 40

Türkçe 20 8 6 40

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 1 67
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 1 2 25
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 0 50
Metnin yapısını kavrar. 2 1 0 50
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 0 5 0

Tarih 10 0 5 0

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 2 4 20

Din K.ve A.B. 10 2 4 20

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 3 14
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 3 20

İngilizce 10 2 3 20

Vocabulary / Personal traits 2 0 2 0
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 0 0
Accepting and refusing invitations 4 1 1 25
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 1 0 33

Sayısal (MAT) 20 6 3 30

Matematik 20 6 3 30

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 2 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 12 4 60

Fen 20 12 4 60

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 4 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 0 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AKAY NARİN 117 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
379,379 282,840 2 6 7 46 1943

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 15 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 6,49 5,78 7,09

Tarih 10 7 2 6,33 63 3,60 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,00 3,07 4,12

İngilizce 10 7 3 6,00 60 1,40 1,24 2,63

Matematik 20 9 2 8,33 42 2,58 2,00 3,93

Fen 20 19 1 18,67 93 7,95 4,81 5,56

Toplam: 90 60 18 54,00 60 25,93 19,39 26,32

Sözel (TÜR) a aaBdBCBDDcDDCCCCDa

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) BACDDAcC a

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN)  CBADacbbA

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) DCDcAbDCaC

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT)  AD BC  cDAC BC   d 

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) BCCDcCADDDCABDBBABCD

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 6 65

Türkçe 20 13 6 65

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Metnin yapısını kavrar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 1 2 33
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 2 70

Tarih 10 7 2 70

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33

Sözel (DİN) 10 5 4 50

Din K.ve A.B. 10 5 4 50

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 3 43
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Accepting and refusing invitations 4 3 1 75
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 2 1 67
Vocabulary / Personal traits 2 2 0 100
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 9 2 45

Matematik 20 9 2 45

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 2 0 40
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 3 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 1 1 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 2 0 100

Sayısal (FEN) 20 19 1 95

Fen 20 19 1 95

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 12 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENVER ÇELİK 40 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
411,138 282,840 1 2 3 29 1043

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 15 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 6,49 5,78 7,09

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,60 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,00 3,07 4,12

İngilizce 10 8 2 7,33 73 1,40 1,24 2,63

Matematik 20 13 3 12,00 60 2,58 2,00 3,93

Fen 20 20 0 20,00 100 7,95 4,81 5,56

Toplam: 90 69 15 64,00 71 25,93 19,39 26,32

Sözel (TÜR) BbCCaCDDADbB BCdbCB 

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) bCCaADDCcc

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) ADCABcABCB

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG) CBCDdABDaD

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT) bAacCCBCCAD   CBADA 

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN) DCBABBDBACDDDACADCCB

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 5 65

Türkçe 20 13 5 65

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 3 0 100
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 1 3 25
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metnin yapısını kavrar. 2 0 1 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 1 0 100
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 3 2 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 7 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Vocabulary / Personal traits 2 2 0 100
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 1 0 100
Accepting and refusing invitations 4 3 1 75
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 2 1 67

Sayısal (MAT) 20 13 3 65

Matematik 20 13 3 65

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 3 2 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 3 1 60
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 20 0 100

Fen 20 20 0 100

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 12 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NAZ KURTAR 113 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
282,707 282,840 7 23 32 125 6688

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 15 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 6,49 5,78 7,09

Tarih 10 5 4 3,67 37 3,60 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 4,00 3,07 4,12

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 1,40 1,24 2,63

Matematik 20 5 6 3,00 15 2,58 2,00 3,93

Fen 20 9 9 6,00 30 7,95 4,81 5,56

Toplam: 90 37 33 26,00 29 25,93 19,39 26,32

Sözel (TÜR) BDaCCa cADDBC bBaa a

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) DddBcb CAB

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) AbCAcDAB B

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG) C  bdd b b

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT) AbBD da Cd B     bb 

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN) DCcABBaBbbaaDA cD ac

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 7 50

Türkçe 20 10 7 50

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 1 67
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 2 1 50
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metnin yapısını kavrar. 2 2 0 100
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 3 1 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 2 70

Din K.ve A.B. 10 7 2 70

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 1 71
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 5 10

İngilizce 10 1 5 10

Vocabulary / Personal traits 2 1 0 50
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 0 0
Accepting and refusing invitations 4 0 4 0
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 6 25

Matematik 20 5 6 25

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 3 2 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 1 1 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 1 1 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 9 9 45

Fen 20 9 9 45

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 6 6 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 2 1 40
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM ELİF SEVGİ 120 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
267,033 282,840 8 28 40 146 7887

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 15 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 6,49 5,78 7,09

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,60 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,00 3,07 4,12

İngilizce 10 5 3 4,00 40 1,40 1,24 2,63

Matematik 20 3 11 -0,67 -3 2,58 2,00 3,93

Fen 20 8 12 4,00 20 7,95 4,81 5,56

Toplam: 90 40 42 26,00 29 25,93 19,39 26,32

Sözel (TÜR) BaCCbCDcdbbBCBbBaaBC

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) DCCBdDDCcB

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) AbbdcDABCa

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG) CB DAA cba

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT)  bacbbBdbbcadCC     

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN) bCcABaacACDaabdbDaCc

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 9 55

Türkçe 20 11 9 55

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 1 67
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 1 3 25
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Metnin yapısını kavrar. 2 2 0 100
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 4 43
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 5 3 50

İngilizce 10 5 3 50

Vocabulary / Personal traits 2 1 0 50
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 1 0 100
Accepting and refusing invitations 4 3 1 75
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 3 11 15

Matematik 20 3 11 15

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 1 2 17
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 1 2 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 8 12 40

Fen 20 8 12 40

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 6 6 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 1 4 20
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İREM TEKER 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,353 282,840 3 8 9 52 2370

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 15 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 6,49 5,78 7,09

Tarih 10 7 2 6,33 63 3,60 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,00 3,07 4,12

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 1,40 1,24 2,63

Matematik 20 8 3 7,00 35 2,58 2,00 3,93

Fen 20 16 4 14,67 73 7,95 4,81 5,56

Toplam: 90 55 16 49,67 55 25,93 19,39 26,32

Sözel (TÜR)  aCaB BCBDDADDCCaCDB

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) BACDDAcC a

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) BCBADBAaDA

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) a a   a   

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT) BAc BC  cDACd     A 

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) cbCDACADaDCABaBBABCD

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 3 75

Türkçe 20 15 3 75

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 0 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 1 0 100
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 3 1 75
Metnin yapısını kavrar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 2 70

Tarih 10 7 2 70

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 4 1 80
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 6 1 86
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 0 3 0

İngilizce 10 0 3 0

Accepting and refusing invitations 4 0 2 0
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 1 0
Vocabulary / Personal traits 2 0 0 0
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 8 3 40

Matematik 20 8 3 40

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 2 0 40
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 1 2 17
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 2 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 1 0 50

Sayısal (FEN) 20 16 4 80

Fen 20 16 4 80

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 5 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 10 2 83



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BELUK 146 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
364,873 282,840 4 9 10 53 2453

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 15 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 6,49 5,78 7,09

Tarih 10 6 3 5,00 50 3,60 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 4,00 3,07 4,12

İngilizce 10 3 1 2,67 27 1,40 1,24 2,63

Matematik 20 6 1 5,67 28 2,58 2,00 3,93

Fen 20 18 2 17,33 87 7,95 4,81 5,56

Toplam: 90 53 14 48,33 54 25,93 19,39 26,32

Sözel (TÜR) CBCCB adBDbADDCCCCbB

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) BdCDDAc dD

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) BCBAa ba A

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) Da  A    C

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT)  A  BC B  b C     A 

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) BCdDACADDDbABDBBABCD

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 4 75

Türkçe 20 15 4 75

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 1 0 100
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 1 0 100
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 3 0 100
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 3 60

Tarih 10 6 3 60

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 3 2 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33

Sözel (DİN) 10 5 3 50

Din K.ve A.B. 10 5 3 50

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 2 57
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 1 30

İngilizce 10 3 1 30

Accepting and refusing invitations 4 2 0 50
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 1 0
Vocabulary / Personal traits 2 1 0 50
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 6 1 30

Matematik 20 6 1 30

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 3 0 60
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 1 0 17
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 1 0 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 18 2 90

Fen 20 18 2 90

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 3 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 1 80
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 11 1 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NEJLA ELBÜKEN 102 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
174,205 282,840 15 77 113 382 15664

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 15 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 16 -3,33 -17 6,49 5,78 7,09

Tarih 10 4 5 2,33 23 3,60 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,00 3,07 4,12

İngilizce 10 1 8 -1,67 -17 1,40 1,24 2,63

Matematik 20 2 16 -3,33 -17 2,58 2,00 3,93

Fen 20 5 14 0,33 2 7,95 4,81 5,56

Toplam: 90 17 66 -5,00 -6 25,93 19,39 26,32

Sözel (TÜR) B bCadcbcbccdcbaa da

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) DCdddDDa c

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) bcCcBDbcdd

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG) bcd Abcadc

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT) cA cabaaabccdda cDca

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN)  CcbBcaabdcbDAacbaCd

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 2 16 10

Türkçe 20 2 16 10

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 1 2 33
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 0 3 0
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Metnin yapısını kavrar. 2 0 2 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 0 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 5 40

Tarih 10 4 5 40

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 2 2 40
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 6 14
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 8 10

İngilizce 10 1 8 10

Vocabulary / Personal traits 2 0 2 0
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0
Accepting and refusing invitations 4 1 2 25
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 3 0

Sayısal (MAT) 20 2 16 10

Matematik 20 2 16 10

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 1 4 17
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 0 4 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 5 14 25

Fen 20 5 14 25

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 2 9 17
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 1 4 20
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH KOŞTUR 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
236,002 282,840 11 46 73 200 10845

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 15 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 14 0,33 2 6,49 5,78 7,09

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,60 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,00 3,07 4,12

İngilizce 10 2 5 0,33 3 1,40 1,24 2,63

Matematik 20 6 7 3,67 18 2,58 2,00 3,93

Fen 20 6 12 2,00 10 7,95 4,81 5,56

Toplam: 90 28 49 11,67 13 25,93 19,39 26,32

Sözel (TÜR) aaCCCdbbcacBbd aadBa

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) aCacADbacc

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) AcaABaAcCB

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG) dabc  Bb D

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT) cA D  abCA c bC caA 

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN) DCdABaaBdbbaD abad c

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 14 25

Türkçe 20 5 14 25

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 1 2 33
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 1 3 25
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Metnin yapısını kavrar. 2 0 2 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 7 30

Tarih 10 3 7 30

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 1 4 20
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 3 57
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 5 20

İngilizce 10 2 5 20

Vocabulary / Personal traits 2 0 2 0
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 1 0
Accepting and refusing invitations 4 1 1 25
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 1 1 33

Sayısal (MAT) 20 6 7 30

Matematik 20 6 7 30

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 1 4 17
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 2 1 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 12 30

Fen 20 6 12 30

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 5 7 42
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 1 4 20
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA NUR AKDOĞAN 74 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,404 282,840 13 64 98 271 13838

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 15 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 10 1,67 8 6,49 5,78 7,09

Tarih 10 1 7 -1,33 -13 3,60 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 4,00 3,07 4,12

İngilizce 10 3 4 1,67 17 1,40 1,24 2,63

Matematik 20 2 5 0,33 2 2,58 2,00 3,93

Fen 20 2 11 -1,67 -8 7,95 4,81 5,56

Toplam: 90 17 41 3,33 4 25,93 19,39 26,32

Sözel (TÜR) abadbd  AD cCBbaa  C

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) bCbadc b a

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) Abacd A CB

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG) C Cb bd aD

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT) Ab ba   d    Cb     

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN) Dd   dca dcbc a ad B

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 10 25

Türkçe 20 5 10 25

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 1 2 33
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 1 3 25
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Metnin yapısını kavrar. 2 1 1 50
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 0 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 1 7 10

Tarih 10 1 7 10

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 0 3 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 4 4 40

Din K.ve A.B. 10 4 4 40

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 3 43
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 3 4 30

İngilizce 10 3 4 30

Vocabulary / Personal traits 2 2 0 100
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 0 0
Accepting and refusing invitations 4 1 2 25
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 2 5 10

Matematik 20 2 5 10

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 1 1 17
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 2 11 10

Fen 20 2 11 10

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 1 7 8
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 0 4 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEYYİT SAMİ ÇAM 91 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
238,154 282,840 10 44 70 195 10638

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 15 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 6 4,00 20 6,49 5,78 7,09

Tarih 10 3 1 2,67 27 3,60 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 2 6 0,00 0 4,00 3,07 4,12

İngilizce 10 2 2 1,33 13 1,40 1,24 2,63

Matematik 20 3 6 1,00 5 2,58 2,00 3,93

Fen 20 4 3 3,00 15 7,95 4,81 5,56

Toplam: 90 20 24 12,00 13 25,93 19,39 26,32

Sözel (TÜR) C CCaa dB DA c b d  

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) B aD A    

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN)  CdbccAab 

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) Db  Ac    

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT) d Dda C B c a a     

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN)  CC  d   c   D c B  

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 6 30

Türkçe 20 6 6 30

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 1 0 100
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 1 0 100
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 1 1 25
Metnin yapısını kavrar. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 1 1 33
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 3 1 30

Tarih 10 3 1 30

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 1 1 20
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 0 0

Sözel (DİN) 10 2 6 20

Din K.ve A.B. 10 2 6 20

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 3 29
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 2 2 20

İngilizce 10 2 2 20

Accepting and refusing invitations 4 2 1 50
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 1 0
Vocabulary / Personal traits 2 0 0 0
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 3 6 15

Matematik 20 3 6 15

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 2 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 1 0 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 2 0

Sayısal (FEN) 20 4 3 20

Fen 20 4 3 20

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 0 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 1 1 20
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 2 2 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN KARACAN 29 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
351,925 282,840 5 10 12 58 2952

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 15 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 6,49 5,78 7,09

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,60 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,00 3,07 4,12

Matematik 20 6 1 5,67 28 2,58 2,00 3,93

Fen 20 17 2 16,33 82 7,95 4,81 5,56

Toplam: 90 49 14 44,33 49 25,93 19,39 26,32

Sözel (TÜR) BaCCCC DADbBCB Bba C

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) DdacADaCdB

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) AbCcBDABCB

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sayısal (MAT) A   CC  CAD      c  

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN) DCcABBDBACDDDACbD CB

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 4 65

Türkçe 20 13 4 65

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 3 0 100
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 2 2 50
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Metnin yapısını kavrar. 2 2 0 100
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 2 3 40
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 5 2 71
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 1 30

Matematik 20 6 1 30

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 1 1 17
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 17 2 85

Fen 20 17 2 85

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 11 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 1 60
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN MANKAY 79 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
311,553 282,840 6 17 22 91 4862

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 15 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 6,49 5,78 7,09

Tarih 10 5 4 3,67 37 3,60 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 2 2 1,33 13 4,00 3,07 4,12

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 1,40 1,24 2,63

Matematik 20 1 1 0,67 3 2,58 2,00 3,93

Fen 20 15 2 14,33 72 7,95 4,81 5,56

Toplam: 90 37 17 31,33 35 25,93 19,39 26,32

Sözel (TÜR) aBdaBCBCBbDcDDCCCC B

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) BcbDDABdd 

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) B Bdc     

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) a a   a   

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT)  A        b         

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) ca DAC DDDC BDBBABCD

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 5 70

Türkçe 20 14 5 70

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 2 1 50
Metnin yapısını kavrar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 1 67
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 4 50

Tarih 10 5 4 50

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 3 2 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 2 0

Sözel (DİN) 10 2 2 20

Din K.ve A.B. 10 2 2 20

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 2 0 29
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 0 3 0

İngilizce 10 0 3 0

Accepting and refusing invitations 4 0 2 0
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 1 0
Vocabulary / Personal traits 2 0 0 0
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 1 1 5

Matematik 20 1 1 5

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 1 0 20
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 15 2 75

Fen 20 15 2 75

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 4 0 80
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 11 0 92



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN ARSLAN TURMAZ 84 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
241,143 282,840 9 42 68 190 10317

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 15 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 11 1,33 7 6,49 5,78 7,09

Tarih 10 6 3 5,00 50 3,60 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 4,00 3,07 4,12

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 1,40 1,24 2,63

Matematik 20 4 4 2,67 13 2,58 2,00 3,93

Fen 20 5 8 2,33 12 7,95 4,81 5,56

Toplam: 90 26 34 14,67 16 25,93 19,39 26,32

Sözel (TÜR) b aaab  BbDcDbCaCa a

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) cdCaDAB CD

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) BCBAD cba 

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) bdac   C a

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT) BAc  a  cD C     d  

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) cCa   A aa AB Ba adb

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 11 25

Türkçe 20 5 11 25

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 0 2 0
Metnin yapısını kavrar. 2 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 0 3 0
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 3 60

Tarih 10 6 3 60

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 3 2 60
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 0 67

Sözel (DİN) 10 5 3 50

Din K.ve A.B. 10 5 3 50

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 3 3 43
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 5 10

İngilizce 10 1 5 10

Accepting and refusing invitations 4 0 1 0
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 3 0
Vocabulary / Personal traits 2 1 1 50
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 4 4 20

Matematik 20 4 4 20

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 1 2 20
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 1 0 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 5 8 25

Fen 20 5 8 25

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 2 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 3 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT BİLEN 99 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
194,645 282,840 14 73 108 329 14854

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 15 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 6,49 5,78 7,09

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,60 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,00 3,07 4,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,40 1,24 2,63

Matematik 20 2 16 -3,33 -17 2,58 2,00 3,93

Fen 20 4 11 0,33 2 7,95 4,81 5,56

Toplam: 90 23 60 3,00 3 25,93 19,39 26,32

Sözel (TÜR) aaCCbdDaAcacbcaabCca

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) aCCaADaacc

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) bbCAdaAcCB

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG) bBbaAbcaCc

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT) dAccbacdbbaBcdacbb  

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN) DCBAdabdcbabcda     

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 2 1 67
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 0 4 0
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Metnin yapısını kavrar. 2 0 2 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 1 0 100
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 6 40

Tarih 10 4 6 40

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 1 4 20
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 5 50

Din K.ve A.B. 10 5 5 50

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 3 57
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG) 10 3 7 30

İngilizce 10 3 7 30

Vocabulary / Personal traits 2 0 2 0
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 1 0 100
Accepting and refusing invitations 4 1 3 25
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 1 2 33

Sayısal (MAT) 20 2 16 10

Matematik 20 2 16 10

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 1 5 17
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 1 3 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 0 4 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 4 11 20

Fen 20 4 11 20

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 4 8 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 0 2 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİTKÖS ELER 75 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
207,895 282,840 12 62 96 267 13701

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 15 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 7 3,67 18 6,49 5,78 7,09

Tarih 10 3 2 2,33 23 3,60 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 2 2 1,33 13 4,00 3,07 4,12

İngilizce 10 1 1 0,67 7 1,40 1,24 2,63

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 2,58 2,00 3,93

Fen 20 6 13 1,67 8 7,95 4,81 5,56

Toplam: 90 20 43 5,67 6 25,93 19,39 26,32

Sözel (TÜR) dcdCBC CBaDca b     

Cevap Anh. B CBCCBCBCBDDADDCCCCDB

Sözel (TAR) BcC Dd    

Cevap Anh. B BACDDABCCD

Sözel (DİN) Ba A d    

Cevap Anh. B BCBADBACDA

Sözel (İNG) Db        

Cevap Anh. B DCDBAADCBC

Sayısal (MAT) dccbaCbdabcaacbCbadb

Cevap Anh. B BADABCCBBDACCBCCDBAA

Sayısal (FEN) BaCbACdaDab caaddcaD

Cevap Anh. B BCCDACADDDCABDBBABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 7 30

Türkçe 20 6 7 30

Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 1 0 25
Metnin yapısını kavrar. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 0 1 0
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 2 30

Tarih 10 3 2 30

Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 2 1 40
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 0 0

Sözel (DİN) 10 2 2 20

Din K.ve A.B. 10 2 2 20

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 1 1 14
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 1 1 10

İngilizce 10 1 1 10

Accepting and refusing invitations 4 1 0 25
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 1 0
Vocabulary / Personal traits 2 0 0 0
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 18 10

Matematik 20 2 18 10

Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 1 4 20
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 0 6 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 1 3 25
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 0 2 0

Sayısal (FEN) 20 6 13 30

Fen 20 6 13 30

İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 2 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 3 2 60
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 2 9 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 1. BAŞARI BELİRLEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESMAUÇAR 898 8K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
238,960 282,840 1 43 69 194 10545

Puanı Hesaplanan: 77 113 387 15788

Katılımlar: 1 77 113 389 15793

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 9 4,00 20 4,00 5,78 7,09

Tarih 10 3 3 2,00 20 2,00 2,76 3,69

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 4,00 3,07 4,12

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 -0,67 1,24 2,63

Matematik 20 2 4 0,67 3 0,67 2,00 3,93

Fen 20 6 9 3,00 15 3,00 4,81 5,56

Toplam: 90 24 33 13,00 14 13,00 19,39 26,32

Sözel (TÜR) B bCCCDadDcc  Cdad a

Cevap Anh. A BDCCCCDDADDBCBCBCCBC

Sözel (TAR) DC Bc  b c

Cevap Anh. A DCCBADDCAB

Sözel (DİN) dcCAd A CB

Cevap Anh. A ADCABDABCB

Sözel (İNG) d Cb dc  c

Cevap Anh. A CBCDAABDCD

Sayısal (MAT) dd   C  C     a  b  

Cevap Anh. A AABDCCBCCADBBCCBADAB

Sayısal (FEN)   aAdBDB bacD b adCc

Cevap Anh. A DCBABBDBACDDDACADCCB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 9 35

Türkçe 20 7 9 35

Bağlamdan hareketle anlamını bilmediği söz ve söz gruplarının anlamlarını tahmin eder. 3 1 2 33
Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur. 4 1 1 25
Metindeki yardımcı düşünceleri ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikaye unsurlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlama olan katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Metnin yapısını kavrar. 2 0 1 0
Görselle ilgili soruları yanıtlar. 1 0 1 0
Verilen bilgilerden hareketle çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Görselle ilgili verilen soruları yanıtlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 3 30

Tarih 10 3 3 30

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 0 67
Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal du-rumunu kavrar.5 1 1 20
Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 3 50

Din K.ve A.B. 10 5 3 50

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 7 4 2 57
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Sözel (İNG) 10 1 5 10

İngilizce 10 1 5 10

Vocabulary / Personal traits 2 1 1 50
Vocabulary / Personal traits / Making simple inquiries 1 0 0 0
Accepting and refusing invitations 4 0 3 0
Accepting and refusing invitations / Giving explanations and reasons 3 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 2 4 10

Matematik 20 2 4 10

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.(ÇARPANLAR VE KATLAR)6 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. (ÇARPANLAR VE KATLAR)4 1 1 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. (ÜSLÜ İFADELER) 5 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. (ÇARPANLAR VE KATLAR) 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. (ÜSLÜ İFADELER) 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. (ÜSLÜ İFADELER) 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 6 9 30

Fen 20 6 9 30

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 4 5 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 5 1 3 20
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.3 1 1 33
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