
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-202369 681 2489 28253

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,67 6 3 4,75 6 3 5,51 4 4 2,24 7 7 4,23 10 7 7,77 42 33 31,17 295,700

Okul Ortalaması 9 8 6,71 6 3 4,51 7 3 5,85 3 4 1,87 5 7 3,24 12 6 9,81 42 31 31,99 298,940

KATILIMLAR

1 40 BERKE ÇELİK 8D 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 18 0 18,00 18 2 17,33 80 8 77,33 457,963 1 1 3 39 864
% 3,06

2 55 ARDA KARAKILÇIK 8A 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 14 5 12,33 18 1 17,67 79 9 76,00 437,967 1 2 12 88 1693
% 5,99

3 117 AKAY NARİN 8D 15 4 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 2 9,33 19 0 19,00 73 7 70,67 416,703 2 3 22 150 2703
% 9,57

4 78 HALİS ŞAHİN 8C 12 8 9,33 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 17 3 16,00 18 2 17,33 71 19 64,66 415,691 1 4 23 153 2761
% 9,77

5 140 SUDENAZ GÖDE 8C 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 3 5 1,33 10 5 8,33 19 1 18,67 69 14 64,33 411,686 2 5 28 169 2966
% 10

6 122 YAREN KOPTU 8C 15 5 13,33 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 14 5 12,33 19 1 18,67 68 21 60,99 409,827 3 6 30 174 3051
% 11

7 95 BARAN KOCAKAYA 8B 14 3 13,00 8 1 7,67 10 0 10,00 5 4 3,67 12 3 11,00 19 1 18,67 68 12 64,01 409,694 1 7 31 175 3056
% 11

8 57 RAMAZAN CAN 8C 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 14 4 12,67 17 3 16,00 70 18 64,00 406,884 4 8 35 194 3207
% 11

9 82 İNCİ YILDIRIM 8A 14 5 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 7 6 5,00 19 1 18,67 68 14 63,33 386,598 2 9 51 266 4373
% 15

10 0 HALİL GÜLTEKİN 8B 12 8 9,33 5 5 3,33 10 0 10,00 5 4 3,67 13 7 10,67 19 1 18,67 64 25 55,67 386,183 2 10 52 267 4395
% 16

11 45 MEDİNE TUTAR 8B 14 5 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 2 6,33 9 4 7,67 18 1 17,67 64 16 58,66 386,011 3 11 53 269 4406
% 16

12 72 A*BEN AYDIN 8B 13 6 11,00 7 3 6,00 10 0 10,00 5 5 3,33 12 8 9,33 18 2 17,33 65 24 56,99 385,320 4 12 55 272 4445
% 16

13 142 İREM TEKER 8D 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 5 3 4,00 9 6 7,00 18 2 17,33 65 18 59,00 383,394 3 13 56 281 4571
% 16

14 146 MUSTAFA BELUK 8D 13 7 10,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 7 6 5,00 20 0 20,00 64 19 57,67 376,627 4 14 62 312 4950
% 18

15 201 BARIŞ KELLECİ 8A 15 4 13,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 8 5 6,33 15 5 13,33 60 22 52,66 366,236 3 15 73 354 5638
% 20

16 33 EREN CAN ÇİFTCİ 8A 10 5 8,33 7 3 6,00 9 0 9,00 1 5 -0,67 11 2 10,33 16 1 15,67 54 16 48,66 365,897 4 16 75 357 5665
% 20

17 61 KAYRA CANGÜVEN 8C 16 4 14,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 8 7 5,67 15 5 13,33 60 25 51,67 364,456 5 17 78 366 5778
% 20

18 79 YAREN MANKAY 8D 11 4 9,67 6 3 5,00 10 0 10,00 4 1 3,67 4 5 2,33 19 1 18,67 54 14 49,34 349,354 5 18 98 463 6952
% 25

19 29 SÜLEYMAN KARACAN 8D 11 6 9,00 6 4 4,67 10 0 10,00 0 2 -0,67 6 7 3,67 18 2 17,33 51 21 44,00 341,198 6 19 113 528 7668
% 27

20 77 ERAY DEMİRER 8C 10 6 8,00 7 2 6,33 7 2 6,33 5 4 3,67 4 2 3,33 17 1 16,67 50 17 44,33 336,575 6 20 116 558 8086
% 29

21 114 ŞERİFE AKKIR 8C 11 7 8,67 6 3 5,00 10 0 10,00 8 1 7,67 2 8 -0,67 17 2 16,33 54 21 47,00 328,104 7 21 133 614 8859
% 31

22 132 SEMİH KOŞTUR 8D 8 9 5,00 9 1 8,67 6 4 4,67 3 3 2,00 7 3 6,00 15 4 13,67 48 24 40,01 325,615 7 22 138 631 9096
% 32

23 36 MUHAMMED GAZİ TELLİ8C 10 8 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 0 6 -2,00 5 2 4,33 16 3 15,00 46 24 37,99 325,176 8 23 139 635 9131
% 32

24 111 MUHAMMETALİASLAN 8C 12 6 10,00 7 2 6,33 6 2 5,33 1 3 0,00 3 8 0,33 17 3 16,00 46 24 37,99 319,906 9 24 149 684 9684
% 34

25 4 HİRA ÖZDAŞ 8B 10 9 7,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 4 3,67 4 6 2,00 14 3 13,00 50 25 41,67 318,122 5 25 155 705 9878
% 35

26 67 YAĞIZ AKSOY 8A 11 8 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 1 5 -0,67 5 5 3,33 12 7 9,67 46 28 36,66 311,048 5 26 166 758 10615
% 38

27 125 MUSTAFA YALUĞTEKİN8B 5 12 1,00 6 3 5,00 8 2 7,33 2 3 1,00 6 9 3,00 19 1 18,67 46 30 36,00 310,288 6 27 168 764 10697
% 38

28 100 H İ R A A Y D I N 8C 10 9 7,00 6 4 4,67 7 2 6,33 5 4 3,67 4 6 2,00 13 6 11,00 45 31 34,67 302,184 10 28 184 832 11657
% 41

29 131 MAHMUT ÇAM 8B 9 4 7,67 7 3 6,00 9 1 8,67 3 5 1,33 3 4 1,67 11 7 8,67 42 24 34,01 297,143 7 29 194 874 12259
% 43

30 101 EMİNE YOĞURTÇU 8A 14 6 12,00 4 6 2,00 7 3 6,00 5 4 3,67 5 10 1,67 9 9 6,00 44 38 31,34 296,336 6 30 196 878 12343
% 44

31 51 MUHAMMEDDİRİCANLI8B 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 14 6 12,00 37 13 32,66 295,859 8 31 198 884 12398
% 44

32 113 FATMA NAZ KURTAR 8D 8 11 4,33 6 3 5,00 8 2 7,33 0 3 -1,00 3 6 1,00 16 4 14,67 41 29 31,33 295,585 8 32 199 886 12425
% 44

33 123 ENES MALG* 8C 7 7 4,67 6 3 5,00 6 2 5,33 4 2 3,33 4 7 1,67 14 5 12,33 41 26 32,33 294,783 11 33 202 895 12519
% 44
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-202369 681 2489 28253

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,67 6 3 4,75 6 3 5,51 4 4 2,24 7 7 4,23 10 7 7,77 42 33 31,17 295,700

Okul Ortalaması 9 8 6,71 6 3 4,51 7 3 5,85 3 4 1,87 5 7 3,24 12 6 9,81 42 31 31,99 298,940

KATILIMLAR

34 35 HÜSNE GÜNDOĞAN 8B 11 4 9,67 6 1 5,67 9 1 8,67 3 5 1,33 3 5 1,33 8 6 6,00 40 22 32,67 292,845 9 34 210 918 12762
% 45

35 14 NEMİDE ÇİÇEK ŞAHİN 8B 12 7 9,67 6 4 4,67 8 2 7,33 2 5 0,33 2 8 -0,67 12 7 9,67 42 33 31,00 291,118 10 35 212 935 12961
% 46

36 84 YASİN ARSLAN TURMAZ8D 9 5 7,33 5 3 4,00 7 1 6,67 4 0 4,00 2 4 0,67 11 5 9,33 38 18 32,00 290,639 9 36 216 941 13012
% 46

37 20000 TUĞBA NİSA DOĞAN 8A 6 10 2,67 5 2 4,33 9 1 8,67 3 4 1,67 5 8 2,33 13 4 11,67 41 29 31,34 289,623 7 37 221 956 13127
% 46

38 69 ZEHRA TOPAL 8C 9 4 7,67 2 4 0,67 7 0 7,00 2 4 0,67 5 4 3,67 8 3 7,00 33 19 26,68 287,740 12 38 224 980 13350
% 47

39 177 LİN ŞIKRİ 8D 8 10 4,67 6 3 5,00 7 3 6,00 2 7 -0,33 4 8 1,33 14 6 12,00 41 37 28,67 287,436 10 39 225 984 13394
% 47

40 9 ZELİHA ERDOĞAN 8C 8 8 5,33 3 3 2,00 4 2 3,33 0 5 -1,67 6 3 5,00 12 8 9,33 33 29 23,32 286,522 13 40 231 993 13523
% 48

41 39 SELİNAY SERT 8A 8 12 4,00 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 4 11 0,33 13 7 10,67 46 39 33,00 286,231 8 41 233 996 13561
% 48

42 139 FEVZİ YALUĞTEKİN 8B 13 7 10,67 6 4 4,67 7 3 6,00 1 4 -0,33 2 2 1,33 6 10 2,67 35 30 25,01 275,680 11 42 269 1122 14964
% 53

43 145 NAZ DENİZ 8B 10 10 6,67 3 5 1,33 4 6 2,00 2 4 0,67 1 8 -1,67 13 6 11,00 33 39 20,00 265,258 12 43 308 1246 16445
% 58

44 200 EMİNE GÜL KELEŞ 8B 9 9 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 2 5 0,33 4 9 1,00 6 10 2,67 37 37 24,67 263,574 13 44 313 1268 16686
% 59

45 34 İBRAHİM TEPSİ 8C 8 7 5,67 4 6 2,00 6 1 5,67 1 0 1,00 1 0 1,00 7 5 5,33 27 19 20,67 261,226 14 45 321 1299 17016
% 60

46 168 ORKUN UMUT DOĞAN 8B 7 13 2,67 6 4 4,67 4 6 2,00 6 9 3,00 9 9 6,00 32 41 18,34 258,853 14 46 334 1329 17377
% 62

47 144 MELİKE YILDIRIM 8B 8 11 4,33 7 3 6,00 8 2 7,33 2 7 -0,33 3 9 0,00 8 9 5,00 36 41 22,33 257,562 15 47 337 1343 17568
% 62

48 138 MELİKE SERBES 8A 7 12 3,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 5 1,33 3 10 -0,33 9 9 6,00 36 42 22,00 254,845 9 48 349 1387 17946
% 64

49 16 ADAL DEMİRKIRAN 8C 8 6 6,00 1 1 0,67 5 4 3,67 0 1 -0,33 0 1 -0,33 8 5 6,33 22 18 16,01 251,999 15 49 361 1432 18372
% 65

50 898 ESMA UÇAR 8D 8 5 6,33 4 4 2,67 4 3 3,00 0 5 -1,67 2 2 1,33 5 5 3,33 23 24 14,99 250,727 11 50 362 1442 18535
% 66

51 91 SEYYİT SAMİ ÇAM  5 6 3,00 2 4 0,67 7 3 6,00 0 2 -0,67 3 4 1,67 7 10 3,67 24 29 14,34 243,606 1 51 394 1542 19631
% 69

52 272 BERATTUNACOŞMAN 8C 8 12 4,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 0 10 -3,33 5 15 0,00 11 9 8,00 30 60 10,00 242,669 16 52 397 1555 19759
% 70

53 166 KAAN KAYMAN 8C 9 8 6,33 2 7 -0,33 1 7 -1,33 1 1 0,67 4 11 0,33 8 10 4,67 25 44 10,34 241,872 17 53 400 1568 19899
% 70

54 44 FATMA NUR YİRİK 8 5 8 2,33 5 2 4,33 4 2 3,33 5 13 0,67 7 9 4,00 26 34 14,66 240,279 1 54 419 1606 20169
% 71

55 52 BRHY* E   * 8A 9 11 5,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 16 -2,33 9 11 5,33 31 58 11,67 234,588 10 55 448 1704 21128
% 75

56 99 YİĞİT BILEN 8D 9 11 5,33 6 4 4,67 6 4 4,67 1 5 -0,67 4 15 -1,00 4 12 0,00 30 51 13,00 230,740 12 56 475 1786 21783
% 77

57 107 DEFNE AKKIR 8C 3 11 -0,67 2 4 0,67 6 4 4,67 4 3 3,00 5 11 1,33 5 8 2,33 25 41 11,33 226,055 18 57 491 1858 22552
% 80

58 7 ÇINAR YILDIZ 8A 5 10 1,67 4 2 3,33 6 4 4,67 0 2 -0,67 4 7 1,67 19 25 10,67 225,199 11 58 496 1871 22702
% 80

59 136 GÜLBEYAZ YILDIZ 8B 4 12 0,00 7 1 6,67 4 6 2,00 0 5 -1,67 2 10 -1,33 7 6 5,00 24 40 10,67 224,335 16 59 502 1887 22844
% 81

60 118 LATİF YIL AZCA 8B 4 10 0,67 3 5 1,33 2 6 0,00 7 6 5,00 16 27 7,00 223,326 17 60 508 1900 23001
% 81

61 126 RÜZGAR  TAŞYÜREK 8C 6 11 2,33 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 12 0,00 7 13 2,67 26 57 7,00 222,731 19 61 517 1915 23101
% 82

62 93 FİRDEVS DEMİRDÖVEN8A 5 15 0,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 8 9 5,00 3 17 -2,67 25 62 4,33 217,867 12 62 541 1998 23890
% 85

63 103 EFE GÜNEŞ 8B 7 11 3,33 1 0 1,00 5 4 3,67 1 0 1,00 0 4 -1,33 2 8 -0,67 16 27 7,00 213,301 18 63 559 2065 24601
% 87

64 6 ELİF KASAPOĞLU 8A 3 15 -2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 0 10 -3,33 4 5 2,33 3 7 0,67 20 47 4,33 212,381 13 64 563 2082 24742
% 88

65 81 EMİR ARİF DİRİCANLI 8A 5 15 0,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 26 64 4,66 207,697 14 65 589 2159 25461
% 90

66 0 A H*DİHE  DM 1D 5 12 1,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 10 0,67 5 15 0,00 19 62 -1,67 201,546 1 66 612 2251 26311
% 93
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-202369 681 2489 28253

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,67 6 3 4,75 6 3 5,51 4 4 2,24 7 7 4,23 10 7 7,77 42 33 31,17 295,700

Okul Ortalaması 9 8 6,71 6 3 4,51 7 3 5,85 3 4 1,87 5 7 3,24 12 6 9,81 42 31 31,99 298,940

KATILIMLAR

67 98 EGE GÖZGEÇ 8A 3 16 -2,33 0 9 -3,00 0 1 -0,33 2 7 -0,33 5 10 1,67 4 9 1,00 14 52 -3,32 196,475 15 67 635 2324 26853
% 95

68 75 YİĞİT KÖSELER 8D 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 15 -1,00 4 16 -1,33 21 68 -1,66 191,157 13 68 645 2369 27272
% 97

69 22 ACAR ACAR 8B 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 19 -5,33 4 16 -1,33 17 73 -7,32 164,611 19 69 677 2464 28095
% 99

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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0
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Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
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  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-202369 681 2489 28253

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,67 6 3 4,75 6 3 5,51 4 4 2,24 7 7 4,23 10 7 7,77 42 33 31,17 295,700

Okul Ortalaması 9 8 6,71 6 3 4,51 7 3 5,85 3 4 1,87 5 7 3,24 12 6 9,81 42 31 31,99 298,940

SINIF:  

KATILIMLAR

1 91 SEYYİT SAMİ ÇAM  5 6 3,00 2 4 0,67 7 3 6,00 0 2 -0,67 3 4 1,67 7 10 3,67 24 29 14,34 243,606 1 51 394 1542 19631
% 69

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



1D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-202369 681 2489 28253

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,67 6 3 4,75 6 3 5,51 4 4 2,24 7 7 4,23 10 7 7,77 42 33 31,17 295,700

Okul Ortalaması 9 8 6,71 6 3 4,51 7 3 5,85 3 4 1,87 5 7 3,24 12 6 9,81 42 31 31,99 298,940

SINIF: 1D

KATILIMLAR

1 0 A H*DİHE  DM 1D 5 12 1,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 10 0,67 5 15 0,00 19 62 -1,67 201,546 1 66 612 2251 26311
% 93

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



8 SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-202369 681 2489 28253

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,67 6 3 4,75 6 3 5,51 4 4 2,24 7 7 4,23 10 7 7,77 42 33 31,17 295,700

Okul Ortalaması 9 8 6,71 6 3 4,51 7 3 5,85 3 4 1,87 5 7 3,24 12 6 9,81 42 31 31,99 298,940

SINIF: 8

KATILIMLAR

1 44 FATMA NUR YİRİK 8 5 8 2,33 5 2 4,33 4 2 3,33 5 13 0,67 7 9 4,00 26 34 14,66 240,279 1 54 419 1606 20169
% 71

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



8A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-202369 681 2489 28253

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,67 6 3 4,75 6 3 5,51 4 4 2,24 7 7 4,23 10 7 7,77 42 33 31,17 295,700

Okul Ortalaması 9 8 6,71 6 3 4,51 7 3 5,85 3 4 1,87 5 7 3,24 12 6 9,81 42 31 31,99 298,940

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 55 ARDA KARAKILÇIK 8A 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 14 5 12,33 18 1 17,67 79 9 76,00 437,967 1 2 12 88 1693
% 5,99

2 82 İNCİ YILDIRIM 8A 14 5 12,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 7 6 5,00 19 1 18,67 68 14 63,33 386,598 2 9 51 266 4373
% 15

3 201 BARIŞ KELLECİ 8A 15 4 13,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 8 5 6,33 15 5 13,33 60 22 52,66 366,236 3 15 73 354 5638
% 20

4 33 EREN CAN ÇİFTCİ 8A 10 5 8,33 7 3 6,00 9 0 9,00 1 5 -0,67 11 2 10,33 16 1 15,67 54 16 48,66 365,897 4 16 75 357 5665
% 20

5 67 YAĞIZ AKSOY 8A 11 8 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 1 5 -0,67 5 5 3,33 12 7 9,67 46 28 36,66 311,048 5 26 166 758 10615
% 38

6 101 EMİNE YOĞURTÇU 8A 14 6 12,00 4 6 2,00 7 3 6,00 5 4 3,67 5 10 1,67 9 9 6,00 44 38 31,34 296,336 6 30 196 878 12343
% 44

7 20000 TUĞBA NİSA DOĞAN 8A 6 10 2,67 5 2 4,33 9 1 8,67 3 4 1,67 5 8 2,33 13 4 11,67 41 29 31,34 289,623 7 37 221 956 13127
% 46

8 39 SELİNAY SERT 8A 8 12 4,00 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 4 11 0,33 13 7 10,67 46 39 33,00 286,231 8 41 233 996 13561
% 48

9 138 MELİKE SERBES 8A 7 12 3,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 5 1,33 3 10 -0,33 9 9 6,00 36 42 22,00 254,845 9 48 349 1387 17946
% 64

10 52 BRHY* E   * 8A 9 11 5,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 16 -2,33 9 11 5,33 31 58 11,67 234,588 10 55 448 1704 21128
% 75

11 7 ÇINAR YILDIZ 8A 5 10 1,67 4 2 3,33 6 4 4,67 0 2 -0,67 4 7 1,67 19 25 10,67 225,199 11 58 496 1871 22702
% 80

12 93 FİRDEVS DEMİRDÖVEN8A 5 15 0,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 8 9 5,00 3 17 -2,67 25 62 4,33 217,867 12 62 541 1998 23890
% 85

13 6 ELİF KASAPOĞLU 8A 3 15 -2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 0 10 -3,33 4 5 2,33 3 7 0,67 20 47 4,33 212,381 13 64 563 2082 24742
% 88

14 81 EMİR ARİF DİRİCANLI 8A 5 15 0,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 26 64 4,66 207,697 14 65 589 2159 25461
% 90

15 98 EGE GÖZGEÇ 8A 3 16 -2,33 0 9 -3,00 0 1 -0,33 2 7 -0,33 5 10 1,67 4 9 1,00 14 52 -3,32 196,475 15 67 635 2324 26853
% 95
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8B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-202369 681 2489 28253

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,67 6 3 4,75 6 3 5,51 4 4 2,24 7 7 4,23 10 7 7,77 42 33 31,17 295,700

Okul Ortalaması 9 8 6,71 6 3 4,51 7 3 5,85 3 4 1,87 5 7 3,24 12 6 9,81 42 31 31,99 298,940

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 95 BARAN KOCAKAYA 8B 14 3 13,00 8 1 7,67 10 0 10,00 5 4 3,67 12 3 11,00 19 1 18,67 68 12 64,01 409,694 1 7 31 175 3056
% 11

2 0 HALİL GÜLTEKİN 8B 12 8 9,33 5 5 3,33 10 0 10,00 5 4 3,67 13 7 10,67 19 1 18,67 64 25 55,67 386,183 2 10 52 267 4395
% 16

3 45 MEDİNE TUTAR 8B 14 5 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 2 6,33 9 4 7,67 18 1 17,67 64 16 58,66 386,011 3 11 53 269 4406
% 16

4 72 A*BEN AYDIN 8B 13 6 11,00 7 3 6,00 10 0 10,00 5 5 3,33 12 8 9,33 18 2 17,33 65 24 56,99 385,320 4 12 55 272 4445
% 16

5 4 HİRA ÖZDAŞ 8B 10 9 7,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 4 3,67 4 6 2,00 14 3 13,00 50 25 41,67 318,122 5 25 155 705 9878
% 35

6 125 MUSTAFA YALUĞTEKİN8B 5 12 1,00 6 3 5,00 8 2 7,33 2 3 1,00 6 9 3,00 19 1 18,67 46 30 36,00 310,288 6 27 168 764 10697
% 38

7 131 MAHMUT ÇAM 8B 9 4 7,67 7 3 6,00 9 1 8,67 3 5 1,33 3 4 1,67 11 7 8,67 42 24 34,01 297,143 7 29 194 874 12259
% 43

8 51 MUHAMMEDDİRİCANLI8B 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 14 6 12,00 37 13 32,66 295,859 8 31 198 884 12398
% 44

9 35 HÜSNE GÜNDOĞAN 8B 11 4 9,67 6 1 5,67 9 1 8,67 3 5 1,33 3 5 1,33 8 6 6,00 40 22 32,67 292,845 9 34 210 918 12762
% 45

10 14 NEMİDE ÇİÇEK ŞAHİN 8B 12 7 9,67 6 4 4,67 8 2 7,33 2 5 0,33 2 8 -0,67 12 7 9,67 42 33 31,00 291,118 10 35 212 935 12961
% 46

11 139 FEVZİ YALUĞTEKİN 8B 13 7 10,67 6 4 4,67 7 3 6,00 1 4 -0,33 2 2 1,33 6 10 2,67 35 30 25,01 275,680 11 42 269 1122 14964
% 53

12 145 NAZ DENİZ 8B 10 10 6,67 3 5 1,33 4 6 2,00 2 4 0,67 1 8 -1,67 13 6 11,00 33 39 20,00 265,258 12 43 308 1246 16445
% 58

13 200 EMİNE GÜL KELEŞ 8B 9 9 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 2 5 0,33 4 9 1,00 6 10 2,67 37 37 24,67 263,574 13 44 313 1268 16686
% 59

14 168 ORKUN UMUT DOĞAN 8B 7 13 2,67 6 4 4,67 4 6 2,00 6 9 3,00 9 9 6,00 32 41 18,34 258,853 14 46 334 1329 17377
% 62

15 144 MELİKE YILDIRIM 8B 8 11 4,33 7 3 6,00 8 2 7,33 2 7 -0,33 3 9 0,00 8 9 5,00 36 41 22,33 257,562 15 47 337 1343 17568
% 62

16 136 GÜLBEYAZ YILDIZ 8B 4 12 0,00 7 1 6,67 4 6 2,00 0 5 -1,67 2 10 -1,33 7 6 5,00 24 40 10,67 224,335 16 59 502 1887 22844
% 81

17 118 LATİF YIL AZCA 8B 4 10 0,67 3 5 1,33 2 6 0,00 7 6 5,00 16 27 7,00 223,326 17 60 508 1900 23001
% 81

18 103 EFE GÜNEŞ 8B 7 11 3,33 1 0 1,00 5 4 3,67 1 0 1,00 0 4 -1,33 2 8 -0,67 16 27 7,00 213,301 18 63 559 2065 24601
% 87

19 22 ACAR ACAR 8B 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 19 -5,33 4 16 -1,33 17 73 -7,32 164,611 19 69 677 2464 28095
% 99
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8C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-202369 681 2489 28253

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,67 6 3 4,75 6 3 5,51 4 4 2,24 7 7 4,23 10 7 7,77 42 33 31,17 295,700

Okul Ortalaması 9 8 6,71 6 3 4,51 7 3 5,85 3 4 1,87 5 7 3,24 12 6 9,81 42 31 31,99 298,940

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 78 HALİS ŞAHİN 8C 12 8 9,33 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 17 3 16,00 18 2 17,33 71 19 64,66 415,691 1 4 23 153 2761
% 9,77

2 140 SUDENAZ GÖDE 8C 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 3 5 1,33 10 5 8,33 19 1 18,67 69 14 64,33 411,686 2 5 28 169 2966
% 10

3 122 YAREN KOPTU 8C 15 5 13,33 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 14 5 12,33 19 1 18,67 68 21 60,99 409,827 3 6 30 174 3051
% 11

4 57 RAMAZAN CAN 8C 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 14 4 12,67 17 3 16,00 70 18 64,00 406,884 4 8 35 194 3207
% 11

5 61 KAYRA CANGÜVEN 8C 16 4 14,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 8 7 5,67 15 5 13,33 60 25 51,67 364,456 5 17 78 366 5778
% 20

6 77 ERAY DEMİRER 8C 10 6 8,00 7 2 6,33 7 2 6,33 5 4 3,67 4 2 3,33 17 1 16,67 50 17 44,33 336,575 6 20 116 558 8086
% 29

7 114 ŞERİFE AKKIR 8C 11 7 8,67 6 3 5,00 10 0 10,00 8 1 7,67 2 8 -0,67 17 2 16,33 54 21 47,00 328,104 7 21 133 614 8859
% 31

8 36 MUHAMMED GAZİ TELLİ8C 10 8 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 0 6 -2,00 5 2 4,33 16 3 15,00 46 24 37,99 325,176 8 23 139 635 9131
% 32

9 111 MUHAMMETALİASLAN 8C 12 6 10,00 7 2 6,33 6 2 5,33 1 3 0,00 3 8 0,33 17 3 16,00 46 24 37,99 319,906 9 24 149 684 9684
% 34

10 100 H İ R A A Y D I N 8C 10 9 7,00 6 4 4,67 7 2 6,33 5 4 3,67 4 6 2,00 13 6 11,00 45 31 34,67 302,184 10 28 184 832 11657
% 41

11 123 ENES MALG* 8C 7 7 4,67 6 3 5,00 6 2 5,33 4 2 3,33 4 7 1,67 14 5 12,33 41 26 32,33 294,783 11 33 202 895 12519
% 44

12 69 ZEHRA TOPAL 8C 9 4 7,67 2 4 0,67 7 0 7,00 2 4 0,67 5 4 3,67 8 3 7,00 33 19 26,68 287,740 12 38 224 980 13350
% 47

13 9 ZELİHA ERDOĞAN 8C 8 8 5,33 3 3 2,00 4 2 3,33 0 5 -1,67 6 3 5,00 12 8 9,33 33 29 23,32 286,522 13 40 231 993 13523
% 48

14 34 İBRAHİM TEPSİ 8C 8 7 5,67 4 6 2,00 6 1 5,67 1 0 1,00 1 0 1,00 7 5 5,33 27 19 20,67 261,226 14 45 321 1299 17016
% 60

15 16 ADAL DEMİRKIRAN 8C 8 6 6,00 1 1 0,67 5 4 3,67 0 1 -0,33 0 1 -0,33 8 5 6,33 22 18 16,01 251,999 15 49 361 1432 18372
% 65

16 272 BERATTUNACOŞMAN 8C 8 12 4,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 0 10 -3,33 5 15 0,00 11 9 8,00 30 60 10,00 242,669 16 52 397 1555 19759
% 70

17 166 KAAN KAYMAN 8C 9 8 6,33 2 7 -0,33 1 7 -1,33 1 1 0,67 4 11 0,33 8 10 4,67 25 44 10,34 241,872 17 53 400 1568 19899
% 70

18 107 DEFNE AKKIR 8C 3 11 -0,67 2 4 0,67 6 4 4,67 4 3 3,00 5 11 1,33 5 8 2,33 25 41 11,33 226,055 18 57 491 1858 22552
% 80

19 126 RÜZGAR  TAŞYÜREK 8C 6 11 2,33 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 12 0,00 7 13 2,67 26 57 7,00 222,731 19 61 517 1915 23101
% 82
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8D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-202369 681 2489 28253

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,67 6 3 4,75 6 3 5,51 4 4 2,24 7 7 4,23 10 7 7,77 42 33 31,17 295,700

Okul Ortalaması 9 8 6,71 6 3 4,51 7 3 5,85 3 4 1,87 5 7 3,24 12 6 9,81 42 31 31,99 298,940

SINIF: 8D

KATILIMLAR

1 40 BERKE ÇELİK 8D 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 18 0 18,00 18 2 17,33 80 8 77,33 457,963 1 1 3 39 864
% 3,06

2 117 AKAY NARİN 8D 15 4 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 2 9,33 19 0 19,00 73 7 70,67 416,703 2 3 22 150 2703
% 9,57

3 142 İREM TEKER 8D 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 5 3 4,00 9 6 7,00 18 2 17,33 65 18 59,00 383,394 3 13 56 281 4571
% 16

4 146 MUSTAFA BELUK 8D 13 7 10,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 7 6 5,00 20 0 20,00 64 19 57,67 376,627 4 14 62 312 4950
% 18

5 79 YAREN MANKAY 8D 11 4 9,67 6 3 5,00 10 0 10,00 4 1 3,67 4 5 2,33 19 1 18,67 54 14 49,34 349,354 5 18 98 463 6952
% 25

6 29 SÜLEYMAN KARACAN 8D 11 6 9,00 6 4 4,67 10 0 10,00 0 2 -0,67 6 7 3,67 18 2 17,33 51 21 44,00 341,198 6 19 113 528 7668
% 27

7 132 SEMİH KOŞTUR 8D 8 9 5,00 9 1 8,67 6 4 4,67 3 3 2,00 7 3 6,00 15 4 13,67 48 24 40,01 325,615 7 22 138 631 9096
% 32

8 113 FATMA NAZ KURTAR 8D 8 11 4,33 6 3 5,00 8 2 7,33 0 3 -1,00 3 6 1,00 16 4 14,67 41 29 31,33 295,585 8 32 199 886 12425
% 44

9 84 YASİN ARSLAN TURMAZ8D 9 5 7,33 5 3 4,00 7 1 6,67 4 0 4,00 2 4 0,67 11 5 9,33 38 18 32,00 290,639 9 36 216 941 13012
% 46

10 177 LİN ŞIKRİ 8D 8 10 4,67 6 3 5,00 7 3 6,00 2 7 -0,33 4 8 1,33 14 6 12,00 41 37 28,67 287,436 10 39 225 984 13394
% 47

11 898 ESMA UÇAR 8D 8 5 6,33 4 4 2,67 4 3 3,00 0 5 -1,67 2 2 1,33 5 5 3,33 23 24 14,99 250,727 11 50 362 1442 18535
% 66

12 99 YİĞİT BILEN 8D 9 11 5,33 6 4 4,67 6 4 4,67 1 5 -0,67 4 15 -1,00 4 12 0,00 30 51 13,00 230,740 12 56 475 1786 21783
% 77

13 75 YİĞİT KÖSELER 8D 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 15 -1,00 4 16 -1,33 21 68 -1,66 191,157 13 68 645 2369 27272
% 97
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SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEYYİT SAMİ ÇAM 91  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
243,606 295,700 1 51 394 1542 19631

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 1 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 6 3,00 15 3,00 6,71 6,67

Tarih 10 2 4 0,67 7 0,67 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,00 5,85 5,51

İngilizce 10 0 2 -0,67 -7 -0,67 1,87 2,24

Matematik 20 3 4 1,67 8 1,67 3,24 4,23

Fen 20 7 10 3,67 18 3,67 9,81 7,77

Toplam: 90 24 29 14,33 16 14,33 31,99 31,17

Sözel (TÜR)  dd  A b CaAbaA A   

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) da  ac BD 

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) ADCDadAbCA

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sözel (İNG)    ac     

Cevap Anh. A DBACDCBDCB

Sayısal (MAT) cdA c dB A          

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN) C d bCBccCbcAaCD ddb

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 1 1 14
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 3 7 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 3 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
A H*DİHE  DM 0 1D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
201,546 295,700 1 66 612 2251 26311

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 1 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 12 1,00 5 1,00 6,71 6,67

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 -2,00 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 -0,67 5,85 5,51

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 -0,67 1,87 2,24

Matematik 20 4 10 0,67 3 0,67 3,24 4,23

Fen 20 5 15 0,00 0 0,00 9,81 7,77

Toplam: 90 19 62 -1,67 -2 -1,67 31,99 31,17

Sözel (TÜR) aCbDabcdbCadABdab   

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) acbdacbacD

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) baCbcdAcdb

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sözel (İNG) acbdabcDaB

Cevap Anh. A DBACDCBDCB

Sayısal (MAT) aCbcDaBcbAbdbc      

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN) acBdAbcAbdaBcDabcabc

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 0 3 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 0 4 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 3 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 0 6 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 3 9 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR YİRİK 44 8

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,279 295,700 1 54 419 1606 20169

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 1 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 8 2,33 12 2,33 6,71 6,67

Tarih 10 5 2 4,33 43 4,33 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 4 2 3,33 33 3,33 5,85 5,51

Matematik 20 5 13 0,67 3 0,67 3,24 4,23

Fen 20 7 9 4,00 20 4,00 9,81 7,77

Toplam: 90 26 34 14,67 16 14,67 31,99 31,17

Sözel (TÜR) daaaBbD a cA B  A a 

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) dBAAC bB  

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) AcCDBb    

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sayısal (MAT) BCbdDbaaabCcbDbbd  d

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN) C Bc Ca DCDcccba Bdb

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 1 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 2 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 0 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 2 5 29
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 5 5 42
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 3 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KARAKILÇIK 55 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
437,967 295,700 1 2 12 88 1693

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 15 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 5,53 6,71 6,67

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,31 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,51 5,85 5,51

İngilizce 10 10 0 10,00 100 2,24 1,87 2,24

Matematik 20 14 5 12,33 62 3,20 3,24 4,23

Fen 20 18 1 17,67 88 7,69 9,81 7,77

Toplam: 90 79 9 76,00 84 28,49 31,99 31,17

Sözel (TÜR) BCdDBADCDCBbABACAaDB

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) CBAACDCBDD

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) ADCDBCAACA

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sözel (İNG) DBACDCBDCB

Cevap Anh. A DBACDCBDCB

Sayısal (MAT) dCA cdBBDACBCDCCcdDA

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN) CDBBACBADCDaADCDABA 

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 1 71
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 11 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 0 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ KELLECİ 201 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,236 295,700 3 15 73 354 5638

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 15 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 5,53 6,71 6,67

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,31 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,51 5,85 5,51

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,24 1,87 2,24

Matematik 20 8 5 6,33 32 3,20 3,24 4,23

Fen 20 15 5 13,33 67 7,69 9,81 7,77

Toplam: 90 60 22 52,67 59 28,49 31,99 31,17

Sözel (TÜR) BCCDBAbCDCBAABd AbcB

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) CBdACDCBDb

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) AcCDBCAACA

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sözel (İNG) DBcCDbaaCd

Cevap Anh. A DBACDCBDCB

Sayısal (MAT) c   DbcBa  BCDCCd  A

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN) CbBBACcADCDBADCabBcD

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 1 57
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 9 3 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BRHY* E   * 52 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
234,588 295,700 10 55 448 1704 21128

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 15 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 5,53 6,71 6,67

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,31 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,51 5,85 5,51

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,24 1,87 2,24

Matematik 20 3 16 -2,33 -12 3,20 3,24 4,23

Fen 20 9 11 5,33 27 7,69 9,81 7,77

Toplam: 90 31 58 11,67 13 28,49 31,99 31,17

Sözel (TÜR) BbCDBcDbbdBAbdcdbCaB

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) adbcCDCcbb

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) cDCbaCAcdb

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sözel (İNG) cadCbdBDda

Cevap Anh. A DBACDCBDCB

Sayısal (MAT) cacAcbddbdCcbbC babd

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN) CcBBAbcADacBbaacAcbD

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 2 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 3 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 3 4 43
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 3 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 6 6 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR YILDIZ 7 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
225,199 295,700 11 58 496 1871 22702

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 15 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 10 1,67 8 5,53 6,71 6,67

Tarih 10 4 2 3,33 33 4,31 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,51 5,85 5,51

İngilizce 10 0 2 -0,67 -7 2,24 1,87 2,24

Fen 20 4 7 1,67 8 7,69 9,81 7,77

Toplam: 90 19 25 10,67 12 28,49 31,99 31,17

Sözel (TÜR) BdbDBAc Ddcb a  bdc 

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) d AACa B  

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) AaCDdCbbCA

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sözel (İNG)  c d      

Cevap Anh. A DBACDCBDCB

Sayısal (FEN) aacBdC  b    adD   D

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 1 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 1 4 8
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EGE GÖZGEÇ 98 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
196,475 295,700 15 67 635 2324 26853

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 15 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 16 -2,33 -12 5,53 6,71 6,67

Tarih 10 0 9 -3,00 -30 4,31 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 0 1 -0,33 -3 5,51 5,85 5,51

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 2,24 1,87 2,24

Matematik 20 5 10 1,67 8 3,20 3,24 4,23

Fen 20 4 9 1,00 5 7,69 9,81 7,77

Toplam: 90 14 52 -3,33 -4 28,49 31,99 31,17

Sözel (TÜR) ddcbdcD aabbccbaAadC

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR) cbccddacb 

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN)  d        

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG) bdbBba Cbb

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT) dCAac cca aa Bcb A D

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN)  DbbcA  bb cC d c cC

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 0 0 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 1 4 14
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 2 6 17
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 2 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KASAPOĞLU 6 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
212,381 295,700 13 64 563 2082 24742

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 15 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 15 -2,00 -10 5,53 6,71 6,67

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,31 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,51 5,85 5,51

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 2,24 1,87 2,24

Matematik 20 4 5 2,33 12 3,20 3,24 4,23

Fen 20 3 7 0,67 3 7,69 9,81 7,77

Toplam: 90 20 47 4,33 5 28,49 31,99 31,17

Sözel (TÜR) AdcddBa cdcbac ddadC

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR) aaccBACaCA

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) AbCCccAbCb

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG) aaaacadbcb

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT) BdbCcAD         dc  

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN) AbbCcbBdbb          

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 0 4 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 3 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 1 2 14
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 2 3 17
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 0 3 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE YOĞURTÇU 101 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
296,336 295,700 6 30 196 878 12343

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 15 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 5,53 6,71 6,67

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,31 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,51 5,85 5,51

İngilizce 10 5 4 3,67 37 2,24 1,87 2,24

Matematik 20 5 10 1,67 8 3,20 3,24 4,23

Fen 20 9 9 6,00 30 7,69 9,81 7,77

Toplam: 90 44 38 31,33 35 28,49 31,99 31,17

Sözel (TÜR) ACDCdBaBcCAbBdDBABdC

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR) cdDDBdacCc

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) AbCCbBAbCD

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG) CaaBDD dcD

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT) B  dc ac  BCccdcbbCD

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN) ADDCbcBabbAcCcdbB  C

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 0 67
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 1 6 14
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 5 5 42
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ARİF DİRİCANLI 81 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
207,697 295,700 14 65 589 2159 25461

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 15 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 5,53 6,71 6,67

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,31 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 5,51 5,85 5,51

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,24 1,87 2,24

Matematik 20 5 15 0,00 0 3,20 3,24 4,23

Fen 20 5 15 0,00 0 7,69 9,81 7,77

Toplam: 90 26 64 4,67 5 28,49 31,99 31,17

Sözel (TÜR) ACDbaccdDbcbacadbadC

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR) bCbDBdbBaA

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) bcbaddAcbD

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG) adCBaDcbcD

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT) dbcdabDadbcbaBbDabCD

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN) AbDaaddCbbbaCbdcaBca

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 2 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 3 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 2 5 29
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 2 10 17
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EREN CAN ÇİFTCİ 33 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
365,897 295,700 4 16 75 357 5665

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 15 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 5 8,33 42 5,53 6,71 6,67

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,31 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 5,51 5,85 5,51

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 2,24 1,87 2,24

Matematik 20 11 2 10,33 52 3,20 3,24 4,23

Fen 20 16 1 15,67 78 7,69 9,81 7,77

Toplam: 90 54 16 48,67 54 28,49 31,99 31,17

Sözel (TÜR) B dDBADd CB AdA Aba 

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) CBdACDdBcD

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) A CDBCAACA

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sözel (İNG) b bCc   ac

Cevap Anh. A DBACDCBDCB

Sayısal (MAT) B AA   BDACBCD  caD 

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN) bDBBACB DCDB DCD BAD

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 0 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 0 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 6 0 86
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 9 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 0 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FİRDEVS DEMİRDÖVEN 93 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
217,867 295,700 12 62 541 1998 23890

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 15 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 5,53 6,71 6,67

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 4,31 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,51 5,85 5,51

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,24 1,87 2,24

Matematik 20 8 9 5,00 25 3,20 3,24 4,23

Fen 20 3 17 -2,67 -13 7,69 9,81 7,77

Toplam: 90 25 62 4,33 5 28,49 31,99 31,17

Sözel (TÜR) caaCCBacadAbdbDdcabd

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR) adabddbBdA

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) AdCdbdcbCD

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG) bcacDbdCbD

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT) BdAaccbcdABCDBdD   c

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN) bDDCbdcababadcacdaba

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 2 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 2 33
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 1 4 14
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 0 12 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ YILDIRIM 82 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
386,598 295,700 2 9 51 266 4373

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 15 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 5,53 6,71 6,67

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,31 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,51 5,85 5,51

İngilizce 10 10 0 10,00 100 2,24 1,87 2,24

Matematik 20 7 6 5,00 25 3,20 3,24 4,23

Fen 20 19 1 18,67 93 7,69 9,81 7,77

Toplam: 90 68 14 63,33 70 28,49 31,99 31,17

Sözel (TÜR) ACDCdaD DbbAaADBABCC

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR) DCcDBdCBCA

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) AACCABADCD

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG) CBCBDDBCAD

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT)    CBdDdCd  DBcc b D

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN) ADDCDABCDDdBCABABBDC

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 3 2 43
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 11 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 6 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE SERBES 138 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
254,845 295,700 9 48 349 1387 17946

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 15 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 12 3,00 15 5,53 6,71 6,67

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,31 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,51 5,85 5,51

İngilizce 10 3 5 1,33 13 2,24 1,87 2,24

Matematik 20 3 10 -0,33 -2 3,20 3,24 4,23

Fen 20 9 9 6,00 30 7,69 9,81 7,77

Toplam: 90 36 42 22,00 24 28,49 31,99 31,17

Sözel (TÜR) abCadAcbadBAdBbbACb 

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) CBAACbaBDD

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) AbCDaacACA

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sözel (İNG) D bCc Bbaa

Cevap Anh. A DBACDCBDCB

Sayısal (MAT) cC   bcaa bcdDC  db 

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN) Ca dACBbcdbdADdDA Aa

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 0 33
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 1 5 14
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 4 6 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SELİNAY SERT 39 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
286,231 295,700 8 41 233 996 13561

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 15 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 5,53 6,71 6,67

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,31 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,51 5,85 5,51

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,24 1,87 2,24

Matematik 20 4 11 0,33 2 3,20 3,24 4,23

Fen 20 13 7 10,67 53 7,69 9,81 7,77

Toplam: 90 46 39 33,00 37 28,49 31,99 31,17

Sözel (TÜR) caaCCBadDbbbabDBbBCb

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR) DCccBACcdA

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) AACCbBAcCD

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG) CBCBDbcCdD

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT) db da bdC cbaa b ACD

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN) ADDCcABCDDdBCAaddBab

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 1 4 14
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 7 5 58
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA NİSA DOĞAN 20000 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
289,623 295,700 7 37 221 956 13127

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 15 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 10 2,67 13 5,53 6,71 6,67

Tarih 10 5 2 4,33 43 4,31 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,51 5,85 5,51

İngilizce 10 3 4 1,67 17 2,24 1,87 2,24

Matematik 20 5 8 2,33 12 3,20 3,24 4,23

Fen 20 13 4 11,67 58 7,69 9,81 7,77

Toplam: 90 41 29 31,33 35 28,49 31,99 31,17

Sözel (TÜR) cdDCCBcBDa badcc   d

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR) DC cBdC C 

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) AACCABADCc

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG)  BacD  Cdc

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT) aCdaa Dd Aab B   b D

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN) A DCDABdcDbBC a BBDC

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 0 33
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 1 3 14
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 9 3 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 0 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ AKSOY 67 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
311,048 295,700 5 26 166 758 10615

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 15 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 5,53 6,71 6,67

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,31 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,51 5,85 5,51

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 2,24 1,87 2,24

Matematik 20 5 5 3,33 17 3,20 3,24 4,23

Fen 20 12 7 9,67 48 7,69 9,81 7,77

Toplam: 90 46 28 36,67 41 28,49 31,99 31,17

Sözel (TÜR) BCCDBdcdDddcABc AaDB

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) CBAACDCBcD

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) AcCcBCAACA

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sözel (İNG) bcbCc a   

Cevap Anh. A DBACDCBDCB

Sayısal (MAT) d A Dba b  a DC   D 

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN) CcBBACB DCbBAcCadcAb

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 1 2 14
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 3 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
A*BEN AYDIN 72 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
385,320 295,700 4 12 55 272 4445

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 6,37 6,71 6,67

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,81 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,12 5,85 5,51

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,32 1,87 2,24

Matematik 20 12 8 9,33 47 2,19 3,24 4,23

Fen 20 18 2 17,33 87 9,25 9,81 7,77

Toplam: 90 65 24 57,00 63 30,05 31,99 31,17

Sözel (TÜR) BCdcBAcCDCBcABACAda 

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) aBAACbCBDc

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) ADCDBCAACA

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sözel (İNG) DccCDbBDac

Cevap Anh. A DBACDCBDCB

Sayısal (MAT) BCAADCaBDAdBdDabccDd

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN) CcBBACBADCDBADCDABdD

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 2 33
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 3 57
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 10 2 83
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 6 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ACAR ACAR 22 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
164,611 295,700 19 69 677 2464 28095

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 6,37 6,71 6,67

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,81 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 6,12 5,85 5,51

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,32 1,87 2,24

Matematik 20 1 19 -5,33 -27 2,19 3,24 4,23

Fen 20 4 16 -1,33 -7 9,25 9,81 7,77

Toplam: 90 17 73 -7,33 -8 30,05 31,99 31,17

Sözel (TÜR) AbcdCBacbdbAcdba*cba

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR) abcDacbdCA

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) dcbacdbaCD

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG) aBCdbadCba

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT) abcdcbadCbabcdbadcba

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN) AbcdcbabDaAcbdcbaBcd

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 0 3 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 3 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 0 7 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 4 8 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 0 6 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN KOCAKAYA 95 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
409,694 295,700 1 7 31 175 3056

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 6,37 6,71 6,67

Tarih 10 8 1 7,67 77 4,81 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,12 5,85 5,51

İngilizce 10 5 4 3,67 37 1,32 1,87 2,24

Matematik 20 12 3 11,00 55 2,19 3,24 4,23

Fen 20 19 1 18,67 93 9,25 9,81 7,77

Toplam: 90 68 12 64,00 71 30,05 31,99 31,17

Sözel (TÜR) A DCC DBDCc BdDBdBCC

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR) DdDDBACBC 

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) AACCABADCD

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG)  aCBbDcCcD

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT) B A aADBCAabD  D ACD

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN) AaDCDABCDDABCABABBDC

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 2 1 29
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 12 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EFE GÜNEŞ 103 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,301 295,700 18 63 559 2065 24601

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 11 3,33 17 6,37 6,71 6,67

Tarih 10 1 0 1,00 10 4,81 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 6,12 5,85 5,51

İngilizce 10 1 0 1,00 10 1,32 1,87 2,24

Matematik 20 0 4 -1,33 -7 2,19 3,24 4,23

Fen 20 2 8 -0,67 -3 9,25 9,81 7,77

Toplam: 90 16 27 7,00 8 30,05 31,99 31,17

Sözel (TÜR) ACDadBa cdcbad BAdaC

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR)          A

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) AcCC abaCD

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG)   C       

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT)    dc      a     d  

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN)  ccdbd  b  dC  Ac   

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 0 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 0 0
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 0 4 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 3 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE GÜL KELEŞ 200 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
263,574 295,700 13 44 313 1268 16686

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 6,37 6,71 6,67

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,81 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,12 5,85 5,51

İngilizce 10 2 5 0,33 3 1,32 1,87 2,24

Matematik 20 4 9 1,00 5 2,19 3,24 4,23

Fen 20 6 10 2,67 13 9,25 9,81 7,77

Toplam: 90 37 37 24,67 27 30,05 31,99 31,17

Sözel (TÜR) BCbcBdDaDCcAAB  cabd

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) CcAACDdBcD

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) ADCDBCAbCA

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sözel (İNG)   Aab aaCa

Cevap Anh. A DBACDCBDCB

Sayısal (MAT) c  dbbBca   CDC ddc 

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN)  bcBACccbC BbcdDd  b

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 2 3 29
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 2 6 17
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FEVZİ YALUĞTEKİN 139 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
275,680 295,700 11 42 269 1122 14964

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 6,37 6,71 6,67

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,81 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,12 5,85 5,51

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 1,32 1,87 2,24

Matematik 20 2 2 1,33 7 2,19 3,24 4,23

Fen 20 6 10 2,67 13 9,25 9,81 7,77

Toplam: 90 35 30 25,00 28 30,05 31,99 31,17

Sözel (TÜR) BddDBADCadBAABdCAdbB

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) dBAACaCBcb

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) ADCDBdbAaA

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sözel (İNG) b bCa   b 

Cevap Anh. A DBACDCBDCB

Sayısal (MAT) B  c           bA   

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN) CbdaACcbba  bDCbd  D

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 1 1 14
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 1 7 8
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLBEYAZ YILDIZ 136 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
224,335 295,700 16 59 502 1887 22844

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 12 0,00 0 6,37 6,71 6,67

Tarih 10 7 1 6,67 67 4,81 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,12 5,85 5,51

İngilizce 10 0 5 -1,67 -17 1,32 1,87 2,24

Matematik 20 2 10 -1,33 -7 2,19 3,24 4,23

Fen 20 7 6 5,00 25 9,25 9,81 7,77

Toplam: 90 24 40 10,67 12 30,05 31,99 31,17

Sözel (TÜR) A cCC cBaacba acba a

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR) D DcBAC CA

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) AcaabBADdc

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG) bdbcc     

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT) Bac cc  ac dDa    da

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN) ADDCcbaCa  aC a  B  

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 0 3 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 2 5 17
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL GÜLTEKİN 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
386,183 295,700 2 10 52 267 4395

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 6,37 6,71 6,67

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,81 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,12 5,85 5,51

İngilizce 10 5 4 3,67 37 1,32 1,87 2,24

Matematik 20 13 7 10,67 53 2,19 3,24 4,23

Fen 20 19 1 18,67 93 9,25 9,81 7,77

Toplam: 90 64 25 55,67 62 30,05 31,99 31,17

Sözel (TÜR) BCdDBbbCDCBbABbCcbDd

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) CBddaDbBcD

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) ADCDBCAACA

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sözel (İNG) a bCDdBDCa

Cevap Anh. A DBACDCBDCB

Sayısal (MAT) dadAabBBDAdBCDCCcBDA

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN) CDBBACBADCDBADCDABAa

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 2 71
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 12 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA ÖZDAŞ 4 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
318,122 295,700 5 25 155 705 9878

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 6,37 6,71 6,67

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,81 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,12 5,85 5,51

İngilizce 10 5 4 3,67 37 1,32 1,87 2,24

Matematik 20 4 6 2,00 10 2,19 3,24 4,23

Fen 20 14 3 13,00 65 9,25 9,81 7,77

Toplam: 90 50 25 41,67 46 30,05 31,99 31,17

Sözel (TÜR) ACbbC aBDacddADBAcbC

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR) bCbDBACBCA

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) AACCABADaD

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG) baCBDD Ccb

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT)    dB cdaAabD      D

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN) AbDdDAdC D BCABAB DC

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 1 33
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 1 2 14
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 1 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNE GÜNDOĞAN 35 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
292,845 295,700 9 34 210 918 12762

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 4 9,67 48 6,37 6,71 6,67

Tarih 10 6 1 5,67 57 4,81 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,12 5,85 5,51

İngilizce 10 3 5 1,33 13 1,32 1,87 2,24

Matematik 20 3 5 1,33 7 2,19 3,24 4,23

Fen 20 8 6 6,00 30 9,25 9,81 7,77

Toplam: 90 40 22 32,67 36 30,05 31,99 31,17

Sözel (TÜR) A DCCd  DabcB DBA CC

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR) D D BdC CA

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) AACCAdADCD

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG)  aCaDc Ccc

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT) d  d     cc D A a  D

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN)   DCDccbb ABCdB B  a

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 0 33
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 1 2 14
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 4 4 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
LATİF YIL AZCA 118 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
223,326 295,700 17 60 508 1900 23001

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 10 0,67 3 6,37 6,71 6,67

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 6,12 5,85 5,51

İngilizce 10 2 6 0,00 0 1,32 1,87 2,24

Fen 20 7 6 5,00 25 9,25 9,81 7,77

Toplam: 90 16 27 7,00 8 30,05 31,99 31,17

Sözel (TÜR) AdcCdBbBbabda c     

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (DİN) AcCbAdc d 

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG) Ccaa Dc bb

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (FEN) AbDCDd bbDc CAc     

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 0 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 0 0
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 2 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 0 2 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 1 33
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 2 4 17
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT ÇAM 131 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
297,143 295,700 7 29 194 874 12259

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 4 7,67 38 6,37 6,71 6,67

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,81 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,12 5,85 5,51

İngilizce 10 3 5 1,33 13 1,32 1,87 2,24

Matematik 20 3 4 1,67 8 2,19 3,24 4,23

Fen 20 11 7 8,67 43 9,25 9,81 7,77

Toplam: 90 42 24 34,00 38 30,05 31,99 31,17

Sözel (TÜR)   a BADCaCBAca  AC  

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) CddAdDCBDD

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) ADCDBCAbCA

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sözel (İNG) D dCc caCc

Cevap Anh. A DBACDCBDCB

Sayısal (MAT) dC d       cCD   d  

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN) a d ACBbcCDcAaCDABdD

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 0 33
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 1 3 14
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 4 6 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE TUTAR 45 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
386,011 295,700 3 11 53 269 4406

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 6,37 6,71 6,67

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,81 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,12 5,85 5,51

İngilizce 10 7 2 6,33 63 1,32 1,87 2,24

Matematik 20 9 4 7,67 38 2,19 3,24 4,23

Fen 20 18 1 17,67 88 9,25 9,81 7,77

Toplam: 90 64 16 58,67 65 30,05 31,99 31,17

Sözel (TÜR) BCCcBADbDbcA BACACDa

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) CBAACbdBDD

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) AcCDBCAAaA

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sözel (İNG) DdACDCB Ca

Cevap Anh. A DBACDCBDCB

Sayısal (MAT) d d   BBDAbBCDC Ad  

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN) CDBBACB DCDBADdDABAD

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 2 57
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 11 0 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 6 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE YILDIRIM 144 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
257,562 295,700 15 47 337 1343 17568

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 6,37 6,71 6,67

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,81 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,12 5,85 5,51

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 1,32 1,87 2,24

Matematik 20 3 9 0,00 0 2,19 3,24 4,23

Fen 20 8 9 5,00 25 9,25 9,81 7,77

Toplam: 90 36 41 22,33 25 30,05 31,99 31,17

Sözel (TÜR) A bbCaDcaaAdadacABCC

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR) DdDcBdCBCA

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) AbCCABAcCD

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG) CcacbadaA 

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT) dadbad BC B ac b    

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN) dDDdc dCbbcaCABA Bc 

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 2 33
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 1 3 14
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 2 7 17
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMEDDİRİCANLI 51 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
295,859 295,700 8 31 198 884 12398

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 2 7,33 37 6,37 6,71 6,67

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,81 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,12 5,85 5,51

Fen 20 14 6 12,00 60 9,25 9,81 7,77

Toplam: 90 37 13 32,67 36 30,05 31,99 31,17

Sözel (TÜR) adCDBADC CB         

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) CBdACDCBcD

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) AcCbBCAAaA

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sayısal (FEN) CDBBACddDCDBAcCbcBAb

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 10 2 83
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA YALUĞTEKİN 125 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
310,288 295,700 6 27 168 764 10697

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 12 1,00 5 6,37 6,71 6,67

Tarih 10 6 3 5,00 50 4,81 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,12 5,85 5,51

İngilizce 10 2 3 1,00 10 1,32 1,87 2,24

Matematik 20 6 9 3,00 15 2,19 3,24 4,23

Fen 20 19 1 18,67 93 9,25 9,81 7,77

Toplam: 90 46 30 36,00 40 30,05 31,99 31,17

Sözel (TÜR) A bdCccBbabA dccd Cb

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR) bCDcBd BCA

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) AACCddADCD

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG) dBb    C b

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT) d bdB DddAB a  cCdbD

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN) dDDCDABCDDABCABABBDC

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 2 3 29
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 11 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 6 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ DENİZ 145 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
265,258 295,700 12 43 308 1246 16445

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 6,37 6,71 6,67

Tarih 10 3 5 1,33 13 4,81 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,12 5,85 5,51

İngilizce 10 2 4 0,67 7 1,32 1,87 2,24

Matematik 20 1 8 -1,67 -8 2,19 3,24 4,23

Fen 20 13 6 11,00 55 9,25 9,81 7,77

Toplam: 90 33 39 20,00 22 30,05 31,99 31,17

Sözel (TÜR) cCdcBAcCaCcAAabCAbaB

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR)  cdAdb BcD

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) AcCDcCbbac

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sözel (İNG)   dCc B aa

Cevap Anh. A DBACDCBDCB

Sayısal (MAT)  a cc  dD  c b   db 

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN) CDB ACcdDCDBbDCaAcAb

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 1 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 0 3 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 7 4 58
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NEMİDE ÇİÇEK ŞAHİN 14 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
291,118 295,700 10 35 212 935 12961

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 6,37 6,71 6,67

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,81 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,12 5,85 5,51

İngilizce 10 2 5 0,33 3 1,32 1,87 2,24

Matematik 20 2 8 -0,67 -3 2,19 3,24 4,23

Fen 20 12 7 9,67 48 9,25 9,81 7,77

Toplam: 90 42 33 31,00 34 30,05 31,99 31,17

Sözel (TÜR) BCCbBdaC CBAAadCAbaB

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) CBdACDdBcc

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) ADCDBCbAaA

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sözel (İNG) D cbD a ad

Cevap Anh. A DBACDCBDCB

Sayısal (MAT) d   Ddadb  cdD   a  

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN) aDBBACd cCbcADCDABdb

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 0 33
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 0 4 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 5 6 42
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ORKUN UMUT DOĞAN 168 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
258,853 295,700 14 46 334 1329 17377

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 6,37 6,71 6,67

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,81 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,12 5,85 5,51

Matematik 20 6 9 3,00 15 2,19 3,24 4,23

Fen 20 9 9 6,00 30 9,25 9,81 7,77

Toplam: 90 32 41 18,33 20 30,05 31,99 31,17

Sözel (TÜR) cdCcBAcdcCabAacdAbDd

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) CcAACaddDD

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) AcaDaCbcaA

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sayısal (MAT) caAdbCBdbcdBCD   d  

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN)   dBACdcDaaacDdDbBAD

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 2 4 29
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 4 6 33
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ADAL DEMİRKIRAN 16 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
251,999 295,700 15 49 361 1432 18372

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 6 6,00 30 7,84 6,71 6,67

Tarih 10 1 1 0,67 7 4,26 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,49 5,85 5,51

İngilizce 10 0 1 -0,33 -3 1,95 1,87 2,24

Matematik 20 0 1 -0,33 -2 4,05 3,24 4,23

Fen 20 8 5 6,33 32 11,42 9,81 7,77

Toplam: 90 22 18 16,00 18 35,02 31,99 31,17

Sözel (TÜR) A cbCcD  abAB  BA Cd

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR)         dA

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) AcCd BAcCb

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG)          c

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT)        d            

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN)   DCDAcCbD aCAa d   

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 0 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 0 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 1 0
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 2 5 17
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 0 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERATTUNACOŞMAN 272 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,669 295,700 16 52 397 1555 19759

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 7,84 6,71 6,67

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,26 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 5,49 5,85 5,51

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 1,95 1,87 2,24

Matematik 20 5 15 0,00 0 4,05 3,24 4,23

Fen 20 11 9 8,00 40 11,42 9,81 7,77

Toplam: 90 30 60 10,00 11 35,02 31,99 31,17

Sözel (TÜR) AbbCaBDdDacAdbcBAcab

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR) aCbDBbadCA

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) dcabdacabD

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG) bcacbcaddc

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT) cadCaAbdbbdaaBcDbAbc

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN) AbDCabBaDcABCAdcaBcC

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 0 3 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 3 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 2 5 29
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 3 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 7 5 58
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE AKKIR 107 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
226,055 295,700 18 57 491 1858 22552

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 11 -0,67 -3 7,84 6,71 6,67

Tarih 10 2 4 0,67 7 4,26 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,49 5,85 5,51

İngilizce 10 4 3 3,00 30 1,95 1,87 2,24

Matematik 20 5 11 1,33 7 4,05 3,24 4,23

Fen 20 5 8 2,33 12 11,42 9,81 7,77

Toplam: 90 25 41 11,33 13 35,02 31,99 31,17

Sözel (TÜR) dbaaccD caBbcd  A   

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) dBdAb  c  

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) AcCDBCbbCc

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sözel (İNG) cBbbD  DC 

Cevap Anh. A DBACDCBDCB

Sayısal (MAT) aCbcbaBB bCa  bCddc 

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN) d Bc  BcbC dbD a  cD

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 1 0
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 1 33
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 0 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 2 4 29
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 2 7 17
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 1 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENES MALG* 123 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
294,783 295,700 11 33 202 895 12519

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 7 4,67 23 7,84 6,71 6,67

Tarih 10 6 3 5,00 50 4,26 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 5,49 5,85 5,51

İngilizce 10 4 2 3,33 33 1,95 1,87 2,24

Matematik 20 4 7 1,67 8 4,05 3,24 4,23

Fen 20 14 5 12,33 62 11,42 9,81 7,77

Toplam: 90 41 26 32,33 36 35,02 31,99 31,17

Sözel (TÜR) Bd cdAD aCBcb cCA   

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) CBdAd CBcD

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) A  DBdAAaA

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sözel (İNG) a  CDbB C 

Cevap Anh. A DBACDCBDCB

Sayısal (MAT)  C   dcB d a Db dcD 

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN)  cBBACabDCDBdDCDABAb

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 1 0
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 0 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 1 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 0 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 1 2 14
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 7 4 58
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY DEMİRER 77 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
336,575 295,700 6 20 116 558 8086

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 6 8,00 40 7,84 6,71 6,67

Tarih 10 7 2 6,33 63 4,26 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,49 5,85 5,51

İngilizce 10 5 4 3,67 37 1,95 1,87 2,24

Matematik 20 4 2 3,33 17 4,05 3,24 4,23

Fen 20 17 1 16,67 83 11,42 9,81 7,77

Toplam: 90 50 17 44,33 49 35,02 31,99 31,17

Sözel (TÜR) BC DcAcd  BAAdACAba 

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) CBdAC aBDD

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) A CDBdbACA

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sözel (İNG) D caDCcDCd

Cevap Anh. A DBACDCBDCB

Sayısal (MAT) d   D a D    D    D 

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN) CDBBACB aCDBADCDABA 

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 0 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 0 67
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 10 1 83
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 0 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
H İ R A A Y D I N 100 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
302,184 295,700 10 28 184 832 11657

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 7,84 6,71 6,67

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,26 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,49 5,85 5,51

İngilizce 10 5 4 3,67 37 1,95 1,87 2,24

Matematik 20 4 6 2,00 10 4,05 3,24 4,23

Fen 20 13 6 11,00 55 11,42 9,81 7,77

Toplam: 90 45 31 34,67 39 35,02 31,99 31,17

Sözel (TÜR) BCbDdADCDdBccad AabB

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) bBAACadBcD

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) ccCDBC ACA

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sözel (İNG) DBcCD caCa

Cevap Anh. A DBACDCBDCB

Sayısal (MAT) B  bcCa D  abD   d  

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN) C BaACcAaCDBbDCDABbb

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 0 67
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 1 3 14
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 6 5 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HALİS ŞAHİN 78 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
415,691 295,700 1 4 23 153 2761

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 7,84 6,71 6,67

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,26 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,49 5,85 5,51

İngilizce 10 7 3 6,00 60 1,95 1,87 2,24

Matematik 20 17 3 16,00 80 4,05 3,24 4,23

Fen 20 18 2 17,33 87 11,42 9,81 7,77

Toplam: 90 71 19 64,67 72 35,02 31,99 31,17

Sözel (TÜR) BCbDBAcbaCcbABACACca

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) CBdACDdBcD

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) ADCDBCAACA

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sözel (İNG) DcACDaaDCB

Cevap Anh. A DBACDCBDCB

Sayısal (MAT) BCAADacBDACBCDCCAaDA

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN) CDBcACBADCDBADCDABAa

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 2 33
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 7 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 11 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM TEPSİ 34 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
261,226 295,700 14 45 321 1299 17016

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 7 5,67 28 7,84 6,71 6,67

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,26 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 5,49 5,85 5,51

İngilizce 10 1 0 1,00 10 1,95 1,87 2,24

Matematik 20 1 0 1,00 5 4,05 3,24 4,23

Fen 20 7 5 5,33 27 11,42 9,81 7,77

Toplam: 90 27 19 20,67 23 35,02 31,99 31,17

Sözel (TÜR) A DCCBa aa AabDaAa  

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR) bdbDBdCcdA

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) Ab CA A CD

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG)          D

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT) B                   

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN) ADDdcAd   AaCc A    

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 0 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 1 1 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 0 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 3 2 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN KAYMAN 166 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
241,872 295,700 17 53 400 1568 19899

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 6,33 32 7,84 6,71 6,67

Tarih 10 2 7 -0,33 -3 4,26 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 1 7 -1,33 -13 5,49 5,85 5,51

İngilizce 10 1 1 0,67 7 1,95 1,87 2,24

Matematik 20 4 11 0,33 2 4,05 3,24 4,23

Fen 20 8 10 4,67 23 11,42 9,81 7,77

Toplam: 90 25 44 10,33 11 35,02 31,99 31,17

Sözel (TÜR) ACDCCBaca cdc DBAab 

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR) adcbadb CA

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN)  cbdAccba 

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG)   C      b

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT) cadbBdDcaABdccb     

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN) Ac  bAcCbadcadBABBDb

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 1 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 0 2 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 0 3 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 1 4 14
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 1 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 6 6 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 4 17
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA CANGÜVEN 61 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
364,456 295,700 5 17 78 366 5778

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 7,84 6,71 6,67

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,26 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,49 5,85 5,51

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,95 1,87 2,24

Matematik 20 8 7 5,67 28 4,05 3,24 4,23

Fen 20 15 5 13,33 67 11,42 9,81 7,77

Toplam: 90 60 25 51,67 57 35,02 31,99 31,17

Sözel (TÜR) BCCDBADCDCBdAaACAabB

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) CBdACDCBcD

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) AcCcdCAACA

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sözel (İNG) DBcCDdaDCa

Cevap Anh. A DBACDCBDCB

Sayısal (MAT) caA DbdBDAdd DC Aa  

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN) CcBBACBADCaBAcCDABda

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 2 3 29
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 9 3 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED GAZİ TELLİ 36 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
325,176 295,700 8 23 139 635 9131

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 7,84 6,71 6,67

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,26 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,49 5,85 5,51

İngilizce 10 0 6 -2,00 -20 1,95 1,87 2,24

Matematik 20 5 2 4,33 22 4,05 3,24 4,23

Fen 20 16 3 15,00 75 11,42 9,81 7,77

Toplam: 90 46 24 38,00 42 35,02 31,99 31,17

Sözel (TÜR)  CdDBdcbDCccAabCACD 

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) CcAACDdBcD

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) AbCDBCAACb

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sözel (İNG)   bbc caa 

Cevap Anh. A DBACDCBDCB

Sayısal (MAT) d A Dd  D    D    D 

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN) Cc BACBAaCDBADCDABAb

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 9 2 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMETALİASLAN 111 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
319,906 295,700 9 24 149 684 9684

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 7,84 6,71 6,67

Tarih 10 7 2 6,33 63 4,26 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 5,49 5,85 5,51

İngilizce 10 1 3 0,00 0 1,95 1,87 2,24

Matematik 20 3 8 0,33 2 4,05 3,24 4,23

Fen 20 17 3 16,00 80 11,42 9,81 7,77

Toplam: 90 46 24 38,00 42 35,02 31,99 31,17

Sözel (TÜR) ACDaCBcBadbAa DBAB C

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR) DCbDBdCBC 

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) AAa ABAbC 

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG)   C  a b a

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT)     adb d c DBb ac D

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN) AaaCDABCDDdBCABABBDC

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 0 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 2 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 1 3 14
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 2 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 11 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN CAN 57 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
406,884 295,700 4 8 35 194 3207

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 7,84 6,71 6,67

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,26 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,49 5,85 5,51

İngilizce 10 8 2 7,33 73 1,95 1,87 2,24

Matematik 20 14 4 12,67 63 4,05 3,24 4,23

Fen 20 17 3 16,00 80 11,42 9,81 7,77

Toplam: 90 70 18 64,00 71 35,02 31,99 31,17

Sözel (TÜR) ACcbCcaBDCbAaADBABCC

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR) DCDcBdCBCA

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) AACCABAbCD

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG) CBCBDDcCcD

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT) BC CaADBCAabDB DCdCD

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN) AbDCDABCDDdBCABABBcC

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 5 1 71
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 10 2 83
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR  TAŞYÜREK 126 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
222,731 295,700 19 61 517 1915 23101

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 11 2,33 12 7,84 6,71 6,67

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,26 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,49 5,85 5,51

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,95 1,87 2,24

Matematik 20 4 12 0,00 0 4,05 3,24 4,23

Fen 20 7 13 2,67 13 11,42 9,81 7,77

Toplam: 90 26 57 7,00 8 35,02 31,99 31,17

Sözel (TÜR) BbCDa Da Cccbc Ccaaa

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) dBdAbDbcDa

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) dbbDBCAdad

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sözel (İNG) bdbdcbdcbB

Cevap Anh. A DBACDCBDCB

Sayısal (MAT) cdbcDd cbcdc DdC cD 

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN) CbBBcCaADaaabDdabccb

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 2 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 3 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 0 6 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 5 7 42
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERİFE AKKIR 114 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
328,104 295,700 7 21 133 614 8859

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 7,84 6,71 6,67

Tarih 10 6 3 5,00 50 4,26 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,49 5,85 5,51

İngilizce 10 8 1 7,67 77 1,95 1,87 2,24

Matematik 20 2 8 -0,67 -3 4,05 3,24 4,23

Fen 20 17 2 16,33 82 11,42 9,81 7,77

Toplam: 90 54 21 47,00 52 35,02 31,99 31,17

Sözel (TÜR) ACDCC D aabdaADcABCb

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR) D DDBdCaCd

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) AACCABADCD

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG) CaCBDD CAD

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT) BadbccDabc          

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN) ADaCDA CDDABCABABBDd

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 0 67
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 0 3 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 2 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 10 1 83
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ GÖDE 140 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
411,686 295,700 2 5 28 169 2966

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 7,84 6,71 6,67

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,26 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,49 5,85 5,51

İngilizce 10 3 5 1,33 13 1,95 1,87 2,24

Matematik 20 10 5 8,33 42 4,05 3,24 4,23

Fen 20 19 1 18,67 93 11,42 9,81 7,77

Toplam: 90 69 14 64,33 71 35,02 31,99 31,17

Sözel (TÜR) BCCDBADCDCBAABbCcCDB

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) CBAACDCBcD

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) ADCDBCAACA

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sözel (İNG) DdbCa Ba a

Cevap Anh. A DBACDCBDCB

Sayısal (MAT) dC dc BBDACB DC cB d

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN) CDBBACBADCDBADCDABAb

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 1 33
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 2 57
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 12 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN KOPTU 122 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
409,827 295,700 3 6 30 174 3051

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 7,84 6,71 6,67

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,26 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,49 5,85 5,51

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,95 1,87 2,24

Matematik 20 14 5 12,33 62 4,05 3,24 4,23

Fen 20 19 1 18,67 93 11,42 9,81 7,77

Toplam: 90 68 21 61,00 68 35,02 31,99 31,17

Sözel (TÜR) ACDCCBaBbabABADBAaCC

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR) DCcDBACcCA

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) AACbdBAbCD

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG) bBCcDbdCcD

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT) dCAdBADdCAabDBADCA D

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN) ADDCDbBCDDABCABABBDC

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 2 33
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 2 57
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 11 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 6 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA TOPAL 69 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
287,740 295,700 12 38 224 980 13350

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 4 7,67 38 7,84 6,71 6,67

Tarih 10 2 4 0,67 7 4,26 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 7 0 7,00 70 5,49 5,85 5,51

İngilizce 10 2 4 0,67 7 1,95 1,87 2,24

Matematik 20 5 4 3,67 18 4,05 3,24 4,23

Fen 20 8 3 7,00 35 11,42 9,81 7,77

Toplam: 90 33 19 26,67 30 35,02 31,99 31,17

Sözel (TÜR) A bbCc    cAB DBA CC

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR) cd  Bd Ba 

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) AACC B  CD

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG)  caB   dcD

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT) dC  a c   B  Bd C  D

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN)  DDCDc C  cBCb A    

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 0 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 2 2 29
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 1 2 8
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA ERDOĞAN 9 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
286,522 295,700 13 40 231 993 13523

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 19 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 8 5,33 27 7,84 6,71 6,67

Tarih 10 3 3 2,00 20 4,26 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 4 2 3,33 33 5,49 5,85 5,51

İngilizce 10 0 5 -1,67 -17 1,95 1,87 2,24

Matematik 20 6 3 5,00 25 4,05 3,24 4,23

Fen 20 12 8 9,33 47 11,42 9,81 7,77

Toplam: 90 33 29 23,33 26 35,02 31,99 31,17

Sözel (TÜR) c cbCaadDCbAB DB  dC

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR)   bcBdC  A

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) AAC  B c b

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG)  cac   db 

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT)    CB  da c DB    CD

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN) AcDdabBCDaABCcBABBca

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 0 0 0
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 0 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 1 0 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 1 57
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 4 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AKAY NARİN 117 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
416,703 295,700 2 3 22 150 2703

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 13 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 8,00 6,71 6,67

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,46 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,05 5,85 5,51

İngilizce 10 10 0 10,00 100 2,67 1,87 2,24

Matematik 20 10 2 9,33 47 4,13 3,24 4,23

Fen 20 19 0 19,00 95 12,41 9,81 7,77

Toplam: 90 73 7 70,67 79 39,72 31,99 31,17

Sözel (TÜR)  CCDBAcCDCBcABcbACDB

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) CBAACDCBcD

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) ADCDBCAACA

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sözel (İNG) DBACDCBDCB

Cevap Anh. A DBACDCBDCB

Sayısal (MAT)  CA D a DACB DC c D 

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN) CDBBACBADCDBADCDABA 

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 3 0 43
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 3 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 12 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 0 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERKE ÇELİK 40 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
457,963 295,700 1 1 3 39 864

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 13 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 8,00 6,71 6,67

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,46 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,05 5,85 5,51

İngilizce 10 9 1 8,67 87 2,67 1,87 2,24

Matematik 20 18 0 18,00 90 4,13 3,24 4,23

Fen 20 18 2 17,33 87 12,41 9,81 7,77

Toplam: 90 80 8 77,33 86 39,72 31,99 31,17

Sözel (TÜR) ACDCCaDBDaAABADcABCC

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR) DdDDBdCBCA

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) AACCABADCD

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG) CBCBDDBCcD

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT)  CACBADB ABCDBADCACD

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN) AbDCDABCDbABCABABBDC

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 7 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 2 0 67
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 11 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA UÇAR 898 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
250,727 295,700 11 50 362 1442 18535

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 13 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 5 6,33 32 8,00 6,71 6,67

Tarih 10 4 4 2,67 27 5,46 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 7,05 5,85 5,51

İngilizce 10 0 5 -1,67 -17 2,67 1,87 2,24

Matematik 20 2 2 1,33 7 4,13 3,24 4,23

Fen 20 5 5 3,33 17 12,41 9,81 7,77

Toplam: 90 23 24 15,00 17 39,72 31,99 31,17

Sözel (TÜR)  CDC  c a b BAcBABd 

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR) Dd bBdC dA

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) AbC  dAcC 

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG) d a c   cc

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT)        c  B    b   D

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN) b aCD dC   BaA     b

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 0 3 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 1 3 8
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 2 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NAZ KURTAR 113 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
295,585 295,700 8 32 199 886 12425

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 13 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 8,00 6,71 6,67

Tarih 10 6 3 5,00 50 5,46 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,05 5,85 5,51

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 2,67 1,87 2,24

Matematik 20 3 6 1,00 5 4,13 3,24 4,23

Fen 20 16 4 14,67 73 12,41 9,81 7,77

Toplam: 90 41 29 31,33 35 39,72 31,99 31,17

Sözel (TÜR) adCcBADbaCcbba bAdDB

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) CdAACaCB c

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) ADCDBCAAbb

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sözel (İNG) a  a    a 

Cevap Anh. A DBACDCBDCB

Sayısal (MAT) cdA cdcB    bD      

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN) CDBBACBAcCDBbDCDAaAa

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 1 2 14
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 9 3 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İREM TEKER 142 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
383,394 295,700 3 13 56 281 4571

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 13 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 8,00 6,71 6,67

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,46 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,05 5,85 5,51

İngilizce 10 5 3 4,00 40 2,67 1,87 2,24

Matematik 20 9 6 7,00 35 4,13 3,24 4,23

Fen 20 18 2 17,33 87 12,41 9,81 7,77

Toplam: 90 65 18 59,00 66 39,72 31,99 31,17

Sözel (TÜR) ACDCdcDBDabAaADcABCC

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR) DCDcBACBCA

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) AACCABADCD

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG) CaCBDD  cb

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT)  dACBdDc  abDB D bCD

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN) AbDCDbBCDDABCABABBDC

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 0 67
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 4 1 57
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 11 1 92
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
LİN ŞIKRİ 177 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
287,436 295,700 10 39 225 984 13394

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 13 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 8,00 6,71 6,67

Tarih 10 6 3 5,00 50 5,46 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,05 5,85 5,51

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 2,67 1,87 2,24

Matematik 20 4 8 1,33 7 4,13 3,24 4,23

Fen 20 14 6 12,00 60 12,41 9,81 7,77

Toplam: 90 41 37 28,67 32 39,72 31,99 31,17

Sözel (TÜR) AbDbCcaBDdbda cBA dC

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR) aCc BACdCA

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) bAbCABAbCD

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG)  BadacBbba

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT)  d bc  cdABd B  d aD

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN) AaDCabBCcDbBCAaABBDC

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 1 33
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 1 5 14
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 8 4 67
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BELUK 146 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
376,627 295,700 4 14 62 312 4950

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 13 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 8,00 6,71 6,67

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,46 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,05 5,85 5,51

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,67 1,87 2,24

Matematik 20 7 6 5,00 25 4,13 3,24 4,23

Fen 20 20 0 20,00 100 12,41 9,81 7,77

Toplam: 90 64 19 57,67 64 39,72 31,99 31,17

Sözel (TÜR) BCCDcAbCaCccAacCACDB

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) CBdACDdBcD

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) ADCDBCAACA

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sözel (İNG) DBcCDCBaCa

Cevap Anh. A DBACDCBDCB

Sayısal (MAT) c d DbB  ACddD  c DA

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN) CDBBACBADCDBADCDABAD

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 1 3 14
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 12 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 6 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH KOŞTUR 132 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
325,615 295,700 7 22 138 631 9096

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 13 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 8,00 6,71 6,67

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,46 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,05 5,85 5,51

İngilizce 10 3 3 2,00 20 2,67 1,87 2,24

Matematik 20 7 3 6,00 30 4,13 3,24 4,23

Fen 20 15 4 13,67 68 12,41 9,81 7,77

Toplam: 90 48 24 40,00 44 39,72 31,99 31,17

Sözel (TÜR) AbcbdBD DCbca  dABdC

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR) DCDcBACBCA

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) AbCCbBAcCc

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG)  cadD  CA 

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT)   c B D   abD  DC CD

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN) ADbdcABCDDbBCABABB C

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 0 33
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 3 0 43
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 0 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 10 1 83
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN KARACAN 29 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
341,198 295,700 6 19 113 528 7668

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 13 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 8,00 6,71 6,67

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,46 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,05 5,85 5,51

İngilizce 10 0 2 -0,67 -7 2,67 1,87 2,24

Matematik 20 6 7 3,67 18 4,13 3,24 4,23

Fen 20 18 2 17,33 87 12,41 9,81 7,77

Toplam: 90 51 21 44,00 49 39,72 31,99 31,17

Sözel (TÜR) A DbC aBDaAAa aBABCb

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR) bdDcBcCBCA

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) AACCABADCD

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG)   bd      

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT) dC  a Dd d bbB D AbD

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN) ADDCDABCcDdBCABABBDC

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 1 3 14
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 1 1 33
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 10 2 83
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 6 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN MANKAY 79 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
349,354 295,700 5 18 98 463 6952

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 13 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 4 9,67 48 8,00 6,71 6,67

Tarih 10 6 3 5,00 50 5,46 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,05 5,85 5,51

İngilizce 10 4 1 3,67 37 2,67 1,87 2,24

Matematik 20 4 5 2,33 12 4,13 3,24 4,23

Fen 20 19 1 18,67 93 12,41 9,81 7,77

Toplam: 90 54 14 49,33 55 39,72 31,99 31,17

Sözel (TÜR) cCbDBADCDCB dBA   b 

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) CaA CbCBDc

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) ADCDBCAACA

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sözel (İNG) D cC    CB

Cevap Anh. A DBACDCBDCB

Sayısal (MAT) c  cDbaBDb   D      

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN) CDBBACBADCDBADCDABAb

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 0 33
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 0 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 1 2 14
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 12 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN ARSLAN TURMAZ 84 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
290,639 295,700 9 36 216 941 13012

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 13 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 5 7,33 37 8,00 6,71 6,67

Tarih 10 5 3 4,00 40 5,46 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 7,05 5,85 5,51

İngilizce 10 4 0 4,00 40 2,67 1,87 2,24

Matematik 20 2 4 0,67 3 4,13 3,24 4,23

Fen 20 11 5 9,33 47 12,41 9,81 7,77

Toplam: 90 38 18 32,00 36 39,72 31,99 31,17

Sözel (TÜR) aCC cA CDCBbAa   Cb 

Cevap Anh. A BCCDBADCDCBAABACACDB

Sözel (TAR) C dACb BcD

Cevap Anh. A CBAACDCBDD

Sözel (DİN) ADCD C bCA

Cevap Anh. A ADCDBCAACA

Sözel (İNG)    CD B C 

Cevap Anh. A DBACDCBDCB

Sayısal (MAT) d      Bc    D dd   

Cevap Anh. A BCAADCBBDACBCDCCABDA

Sayısal (FEN)   BBACBAaCbBcDCD a a

Cevap Anh. A CDBBACBADCDBADCDABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 0 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 2 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 0 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 1 1 14
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 5 4 42
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF AV YAYINLARI FAVORİ TG 2022-2023

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT BILEN 99 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
230,740 295,700 12 56 475 1786 21783

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 13 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 8,00 6,71 6,67

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,46 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,05 5,85 5,51

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 2,67 1,87 2,24

Matematik 20 4 15 -1,00 -5 4,13 3,24 4,23

Fen 20 4 12 0,00 0 12,41 9,81 7,77

Toplam: 90 30 51 13,00 14 39,72 31,99 31,17

Sözel (TÜR) ACadCBDBaabbaAaBAadd

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR) bCccBAdBCA

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) dbCCbBAcCD

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG) dada   Cb 

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT) BCbddbaaabcCbdbbd aD

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN) bbaCDccdabbBabaA    

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 0 7 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 3 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 1 7 8
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50
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Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT KÖSELER 75 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
191,157 295,700 13 68 645 2369 27272

Puanı Hesaplanan: 69 678 2473 28139

Katılımlar: 13 69 681 2489 28253

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 8,00 6,71 6,67

Tarih 10 3 7 0,67 7 5,46 4,51 4,75

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 7,05 5,85 5,51

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,67 1,87 2,24

Matematik 20 4 15 -1,00 -5 4,13 3,24 4,23

Fen 20 4 16 -1,33 -7 12,41 9,81 7,77

Toplam: 90 21 68 -1,67 -2 39,72 31,99 31,17

Sözel (TÜR) dbcadBacbdbAdADBcada

Cevap Anh. B ACDCCBDBDCAABADBABCC

Sözel (TAR) DbDbacdBad

Cevap Anh. B DCDDBACBCA

Sözel (DİN) AdbCbadbda

Cevap Anh. B AACCABADCD

Sözel (İNG) dBCBbadbca

Cevap Anh. B CBCBDDBCAD

Sayısal (MAT) dbAdBcadbcadbc bCAdb

Cevap Anh. B BCACBADBCABCDBADCACD

Sayısal (FEN) bbcaDbdbccAdbAacdBcb

Cevap Anh. B ADDCDABCDDABCABABBDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 0 4 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 3 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 7 2 4 29
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 3 0 3 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 12 2 10 17
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 2 0
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