
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 8. SINIF SON VİRAJ 1.DENEME SINAVI 22 124 518 14777

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 6 3 5,27 5 3 4,08 5 3 4,24 7 5 5,34 12 6 9,96 45 28 36,14 313,580

Okul Ortalaması 12 6 9,47 8 2 7,08 6 3 5,20 6 2 5,55 10 4 8,33 16 3 15,42 58 19 51,05 364,590

KATILIMLAR

1 40 ENVER ÇELİK 8D 16 4 14,67 9 1 8,67 8 1 7,67 9 1 8,67 17 1 16,67 20 0 20,00 79 8 76,35 454,522 1 1 1 22 422
% 2,86

2 78 HALİS ŞAHİN 8C 16 2 15,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 14 2 13,33 20 0 20,00 77 7 74,66 442,187 1 2 2 31 737
% 4,99

3 55 ARDA KARAKILÇIK 8A 15 4 13,67 10 0 10,00 8 1 7,67 10 0 10,00 13 3 12,00 20 0 20,00 76 8 73,34 431,986 1 3 3 44 1069
% 7,23

4 95 BARAN KOCAKAYA 8B 13 4 11,67 9 1 8,67 6 3 5,00 7 3 6,00 14 1 13,67 20 0 20,00 69 12 65,01 419,541 1 4 4 63 1562
% 11

5 117 AKAY NARİN 8D 14 4 12,67 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 12 2 11,33 19 1 18,67 72 10 68,67 417,081 2 5 6 66 1660
% 11

6 122 YAREN KOPTU 8C 13 6 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 13 2 12,33 18 1 17,67 68 15 62,99 405,301 2 6 7 75 2210
% 15

7 146 MUSTAFA BELUK 8D 14 2 13,33 10 0 10,00 7 2 6,33 6 1 5,67 11 3 10,00 18 2 17,33 66 10 62,66 402,138 3 7 10 79 2352
% 16

8 140 SUDENAZ GÖDE 8C 13 6 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 4 3,67 14 3 13,00 18 2 17,33 66 19 59,66 401,771 3 8 11 80 2372
% 16

9 3 HALİL GÜLTEKİN 8B 10 7 7,67 8 1 7,67 6 4 4,67 10 0 10,00 13 6 11,00 19 1 18,67 66 19 59,68 389,626 2 9 12 88 2972
% 20

10 79 YAREN MANKAY 8D 15 3 14,00 8 1 7,67 7 1 6,67 4 1 3,67 8 2 7,33 16 3 15,00 58 11 54,34 376,407 4 10 16 106 3633
% 25

11 57 RAMAZAN CAN 8C 14 5 12,33 8 2 7,33 4 4 2,67 6 0 6,00 10 9 7,00 18 2 17,33 60 22 52,66 373,229 4 11 18 110 3803
% 26

12 82 İNCİ YILDIRIM 8A 13 6 11,00 9 1 8,67 5 5 3,33 10 0 10,00 8 4 6,67 16 4 14,67 61 20 54,34 366,001 2 12 20 115 4210
% 28

13 45 MEDİNE TUTAR 8B 9 7 6,67 7 2 6,33 6 3 5,00 7 0 7,00 8 3 7,00 18 1 17,67 55 16 49,67 355,984 3 13 25 126 4767
% 32

14 111 MUHAMMET ALİ ASLAN8C 12 3 11,00 9 1 8,67 6 4 4,67 0 4 -1,33 3 6 1,00 19 1 18,67 49 19 42,68 337,912 5 14 31 143 5759
% 39

15 29 SÜLEYMAN KARACAN 8D 8 7 5,67 9 1 8,67 7 3 6,00 0 1 -0,33 6 2 5,33 17 3 16,00 47 17 41,34 332,259 5 15 33 148 6100
% 41

16 20 TUĞBA NİSA DOĞAN 8A 7 9 4,00 5 3 4,00 5 3 4,00 5 3 4,00 9 2 8,33 15 3 14,00 46 23 38,33 328,243 3 16 37 155 6328
% 43

17 114 ŞERİFE AKKIR 8C 10 10 6,67 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 5 9 2,00 15 5 13,33 51 33 40,00 314,559 6 17 43 170 7074
% 48

18 33 EREN CAN ÇİFTCİ 8A 7 2 6,33 6 2 5,33 4 2 3,33 6 1 5,67 9 3 8,00 9 7 6,67 41 17 35,33 312,267 4 18 44 173 7215
% 49

19 201 BARIŞ KELLECİ 8A 7 12 3,00 8 2 7,33 5 4 3,67 5 5 3,33 7 1 6,67 13 7 10,67 45 31 34,67 308,002 5 19 46 176 7430
% 50

20 138 MELİKE SERBES 8A 9 11 5,33 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 7 6 5,00 14 6 12,00 44 39 30,99 304,311 6 20 49 179 7648
% 52

21 101 EMİNE YOĞURTCU 8A 9 10 5,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 6 7 3,67 14 6 12,00 42 40 28,67 296,832 7 21 54 186 8077
% 55

22 16 ADAL DEMİRKIRAN 8C 9 10 5,67 3 3 2,00 5 2 4,33 2 2 1,33 3 3 2,00 5 10 1,67 27 30 17,00 250,841 7 22 92 249 10953
% 74
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8A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 8. SINIF SON VİRAJ 1.DENEME SINAVI 22 124 518 14777

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 6 3 5,27 5 3 4,08 5 3 4,24 7 5 5,34 12 6 9,96 45 28 36,14 313,580

Okul Ortalaması 12 6 9,47 8 2 7,08 6 3 5,20 6 2 5,55 10 4 8,33 16 3 15,42 58 19 51,05 364,590

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 55 ARDA KARAKILÇIK 8A 15 4 13,67 10 0 10,00 8 1 7,67 10 0 10,00 13 3 12,00 20 0 20,00 76 8 73,34 431,986 1 3 3 44 1069
% 7,23

2 82 İNCİ YILDIRIM 8A 13 6 11,00 9 1 8,67 5 5 3,33 10 0 10,00 8 4 6,67 16 4 14,67 61 20 54,34 366,001 2 12 20 115 4210
% 28

3 20 TUĞBA NİSA DOĞAN 8A 7 9 4,00 5 3 4,00 5 3 4,00 5 3 4,00 9 2 8,33 15 3 14,00 46 23 38,33 328,243 3 16 37 155 6328
% 43

4 33 EREN CAN ÇİFTCİ 8A 7 2 6,33 6 2 5,33 4 2 3,33 6 1 5,67 9 3 8,00 9 7 6,67 41 17 35,33 312,267 4 18 44 173 7215
% 49

5 201 BARIŞ KELLECİ 8A 7 12 3,00 8 2 7,33 5 4 3,67 5 5 3,33 7 1 6,67 13 7 10,67 45 31 34,67 308,002 5 19 46 176 7430
% 50

6 138 MELİKE SERBES 8A 9 11 5,33 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 7 6 5,00 14 6 12,00 44 39 30,99 304,311 6 20 49 179 7648
% 52

7 101 EMİNE YOĞURTCU 8A 9 10 5,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 6 7 3,67 14 6 12,00 42 40 28,67 296,832 7 21 54 186 8077
% 55
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8B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 8. SINIF SON VİRAJ 1.DENEME SINAVI 22 124 518 14777

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 6 3 5,27 5 3 4,08 5 3 4,24 7 5 5,34 12 6 9,96 45 28 36,14 313,580

Okul Ortalaması 12 6 9,47 8 2 7,08 6 3 5,20 6 2 5,55 10 4 8,33 16 3 15,42 58 19 51,05 364,590

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 95 BARAN KOCAKAYA 8B 13 4 11,67 9 1 8,67 6 3 5,00 7 3 6,00 14 1 13,67 20 0 20,00 69 12 65,01 419,541 1 4 4 63 1562
% 11

2 3 HALİL GÜLTEKİN 8B 10 7 7,67 8 1 7,67 6 4 4,67 10 0 10,00 13 6 11,00 19 1 18,67 66 19 59,68 389,626 2 9 12 88 2972
% 20

3 45 MEDİNE TUTAR 8B 9 7 6,67 7 2 6,33 6 3 5,00 7 0 7,00 8 3 7,00 18 1 17,67 55 16 49,67 355,984 3 13 25 126 4767
% 32

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 8. SINIF SON VİRAJ 1.DENEME SINAVI 22 124 518 14777

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 6 3 5,27 5 3 4,08 5 3 4,24 7 5 5,34 12 6 9,96 45 28 36,14 313,580

Okul Ortalaması 12 6 9,47 8 2 7,08 6 3 5,20 6 2 5,55 10 4 8,33 16 3 15,42 58 19 51,05 364,590

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 78 HALİS ŞAHİN 8C 16 2 15,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 14 2 13,33 20 0 20,00 77 7 74,66 442,187 1 2 2 31 737
% 4,99

2 122 YAREN KOPTU 8C 13 6 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 13 2 12,33 18 1 17,67 68 15 62,99 405,301 2 6 7 75 2210
% 15

3 140 SUDENAZ GÖDE 8C 13 6 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 4 3,67 14 3 13,00 18 2 17,33 66 19 59,66 401,771 3 8 11 80 2372
% 16

4 57 RAMAZAN CAN 8C 14 5 12,33 8 2 7,33 4 4 2,67 6 0 6,00 10 9 7,00 18 2 17,33 60 22 52,66 373,229 4 11 18 110 3803
% 26

5 111 MUHAMMET ALİ ASLAN8C 12 3 11,00 9 1 8,67 6 4 4,67 0 4 -1,33 3 6 1,00 19 1 18,67 49 19 42,68 337,912 5 14 31 143 5759
% 39

6 114 ŞERİFE AKKIR 8C 10 10 6,67 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 5 9 2,00 15 5 13,33 51 33 40,00 314,559 6 17 43 170 7074
% 48

7 16 ADAL DEMİRKIRAN 8C 9 10 5,67 3 3 2,00 5 2 4,33 2 2 1,33 3 3 2,00 5 10 1,67 27 30 17,00 250,841 7 22 92 249 10953
% 74
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8D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 8. SINIF SON VİRAJ 1.DENEME SINAVI 22 124 518 14777

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,25 6 3 5,27 5 3 4,08 5 3 4,24 7 5 5,34 12 6 9,96 45 28 36,14 313,580

Okul Ortalaması 12 6 9,47 8 2 7,08 6 3 5,20 6 2 5,55 10 4 8,33 16 3 15,42 58 19 51,05 364,590

SINIF: 8D

KATILIMLAR

1 40 ENVER ÇELİK 8D 16 4 14,67 9 1 8,67 8 1 7,67 9 1 8,67 17 1 16,67 20 0 20,00 79 8 76,35 454,522 1 1 1 22 422
% 2,86

2 117 AKAY NARİN 8D 14 4 12,67 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 12 2 11,33 19 1 18,67 72 10 68,67 417,081 2 5 6 66 1660
% 11

3 146 MUSTAFA BELUK 8D 14 2 13,33 10 0 10,00 7 2 6,33 6 1 5,67 11 3 10,00 18 2 17,33 66 10 62,66 402,138 3 7 10 79 2352
% 16

4 79 YAREN MANKAY 8D 15 3 14,00 8 1 7,67 7 1 6,67 4 1 3,67 8 2 7,33 16 3 15,00 58 11 54,34 376,407 4 10 16 106 3633
% 25

5 29 SÜLEYMAN KARACAN 8D 8 7 5,67 9 1 8,67 7 3 6,00 0 1 -0,33 6 2 5,33 17 3 16,00 47 17 41,34 332,259 5 15 33 148 6100
% 41
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SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SON VİRAJ 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KARAKILÇIK 55 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
431,986 313,580 1 3 3 44 1069

Puanı Hesaplanan: 22 120 514 14752

Katılımlar: 7 22 124 518 14777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 7,00 9,47 7,25

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,00 7,08 5,27

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 3,90 5,20 4,08

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,29 5,55 4,24

Matematik 20 13 3 12,00 60 7,19 8,33 5,34

Fen 20 20 0 20,00 100 12,86 15,42 9,96

Toplam: 90 76 8 73,33 81 42,24 51,05 36,14

Sözel (TÜR) CABdBCBDCCDdAACc cBD

Cevap Anh. B CABABCBDCCDBAACBDABD

Sözel (TAR) BDCBDBBAAC

Cevap Anh. B BDCBDBBAAC

Sözel (DİN) CD BCDAAaC

Cevap Anh. B CDBBCDAABC

Sözel (İNG) CAABDCBCDB

Cevap Anh. B CAABDCBCDB

Sayısal (MAT) CBDBDAA caD A  ACDCa

Cevap Anh. B CBDBDAABDCDBABAACDCC

Sayısal (FEN) CDABACDBDADADBBABCCD

Cevap Anh. B CDABACDBDADADBBABCCD

Soru No 12345678901234567890
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SON VİRAJ 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ KELLECİ 201 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
308,002 313,580 5 19 46 176 7430

Puanı Hesaplanan: 22 120 514 14752

Katılımlar: 7 22 124 518 14777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 12 3,00 15 7,00 9,47 7,25

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,00 7,08 5,27

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 3,90 5,20 4,08

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,29 5,55 4,24

Matematik 20 7 1 6,67 33 7,19 8,33 5,34

Fen 20 13 7 10,67 53 12,86 15,42 9,96

Toplam: 90 45 31 34,67 39 42,24 51,05 36,14

Sözel (TÜR) cBaBcbaDdAACd baaCbd

Cevap Anh. A ABCBDCCDBAACBDABDCAB

Sözel (TAR) aBACBABcCB

Cevap Anh. A DBACBABDCB

Sözel (DİN) BbDbdCD Ca

Cevap Anh. A BCDAACDBCB

Sözel (İNG) cDbaCACAdc

Cevap Anh. A BDCBCACABD

Sayısal (MAT) DBb    C      CDC C 

Cevap Anh. A DBDAABDCDBABAACDCCCB

Sayısal (FEN) AcbCDBDADcaBBbaCdDCD

Cevap Anh. A ABACDBDADADBBABCCDCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 2 33
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SON VİRAJ 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE YOĞURTCU 101 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
296,832 313,580 7 21 54 186 8077

Puanı Hesaplanan: 22 120 514 14752

Katılımlar: 7 22 124 518 14777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 7,00 9,47 7,25

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,00 7,08 5,27

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,90 5,20 4,08

İngilizce 10 4 6 2,00 20 5,29 5,55 4,24

Matematik 20 6 7 3,67 18 7,19 8,33 5,34

Fen 20 14 6 12,00 60 12,86 15,42 9,96

Toplam: 90 42 40 28,67 32 42,24 51,05 36,14

Sözel (TÜR) cBCBDCCDdbAbca ccbbB

Cevap Anh. A ABCBDCCDBAACBDABDCAB

Sözel (TAR) bBAdBbdDCa

Cevap Anh. A DBACBABDCB

Sözel (DİN) cdcAAbDcCc

Cevap Anh. A BCDAACDBCB

Sözel (İNG) aDCdCAdcac

Cevap Anh. A BDCBCACABD

Sayısal (MAT) DBb b  C   dbA cCdCc

Cevap Anh. A DBDAABDCDBABAACDCCCB

Sayısal (FEN) bBACcBbccAaBBABCCDCD

Cevap Anh. A ABACDBDADADBBABCCDCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin konusunu belirler. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 2 33
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 2 33
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 2 33
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 3 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SON VİRAJ 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EREN CAN ÇİFTCİ 33 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
312,267 313,580 4 18 44 173 7215

Puanı Hesaplanan: 22 120 514 14752

Katılımlar: 7 22 124 518 14777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 2 6,33 32 7,00 9,47 7,25

Tarih 10 6 2 5,33 53 6,00 7,08 5,27

Din K.ve A.B. 10 4 2 3,33 33 3,90 5,20 4,08

İngilizce 10 6 1 5,67 57 5,29 5,55 4,24

Matematik 20 9 3 8,00 40 7,19 8,33 5,34

Fen 20 9 7 6,67 33 12,86 15,42 9,96

Toplam: 90 41 17 35,33 39 42,24 51,05 36,14

Sözel (TÜR) dB BDb D  AC       B

Cevap Anh. A ABCBDCCDBAACBDABDCAB

Sözel (TAR) DBACBda C 

Cevap Anh. A DBACBABDCB

Sözel (DİN) BbaAA D   

Cevap Anh. A BCDAACDBCB

Sözel (İNG)  D BCACA b

Cevap Anh. A BDCBCACABD

Sayısal (MAT) DBa A  aD A  A DC Cc

Cevap Anh. A DBDAABDCDBABAACDCCCB

Sayısal (FEN) caAbDB AaA BBdBadD  

Cevap Anh. A ABACDBDADADBBABCCDCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin konusunu belirler. 2 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 1 33
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 3 2 0 67
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 1 33
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 0 67
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 1 33
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 1 33
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 1 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SON VİRAJ 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ YILDIRIM 82 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,001 313,580 2 12 20 115 4210

Puanı Hesaplanan: 22 120 514 14752

Katılımlar: 7 22 124 518 14777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 7,00 9,47 7,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,00 7,08 5,27

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,90 5,20 4,08

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,29 5,55 4,24

Matematik 20 8 4 6,67 33 7,19 8,33 5,34

Fen 20 16 4 14,67 73 12,86 15,42 9,96

Toplam: 90 61 20 54,33 60 42,24 51,05 36,14

Sözel (TÜR) CbBABCBDdCDdAACa bBb

Cevap Anh. B CABABCBDCCDBAACBDABD

Sözel (TAR) BDCBaBBAAC

Cevap Anh. B BDCBDBBAAC

Sözel (DİN) CDaBbDdAcd

Cevap Anh. B CDBBCDAABC

Sözel (İNG) CAABDCBCDB

Cevap Anh. B CAABDCBCDB

Sayısal (MAT) CaDab    CD  d ACDC 

Cevap Anh. B CBDBDAABDCDBABAACDCC

Sayısal (FEN) bDABACDBbAcAaBBABCCD

Cevap Anh. B CDABACDBDADADBBABCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SON VİRAJ 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE SERBES 138 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
304,311 313,580 6 20 49 179 7648

Puanı Hesaplanan: 22 120 514 14752

Katılımlar: 7 22 124 518 14777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 7,00 9,47 7,25

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,00 7,08 5,27

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,90 5,20 4,08

İngilizce 10 4 6 2,00 20 5,29 5,55 4,24

Matematik 20 7 6 5,00 25 7,19 8,33 5,34

Fen 20 14 6 12,00 60 12,86 15,42 9,96

Toplam: 90 44 39 31,00 34 42,24 51,05 36,14

Sözel (TÜR) CbBAadBDaCDdAAbcabcc

Cevap Anh. B CABABCBDCCDBAACBDABD

Sözel (TAR) dDCabBBbAd

Cevap Anh. B BDCBDBBAAC

Sözel (DİN) bDcBdcAAcC

Cevap Anh. B CDBBCDAABC

Sözel (İNG) dbAaDCdCca

Cevap Anh. B CAABDCBCDB

Sayısal (MAT) CcDBb b  C   dbA cCC

Cevap Anh. B CBDBDAABDCDBABAACDCC

Sayısal (FEN) CDbBACDBbccAaBBABCdD

Cevap Anh. B CDABACDBDADADBBABCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 2 33
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 2 33
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 2 33
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 2 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SON VİRAJ 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA NİSA DOĞAN 20 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
328,243 313,580 3 16 37 155 6328

Puanı Hesaplanan: 22 120 514 14752

Katılımlar: 7 22 124 518 14777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 9 4,00 20 7,00 9,47 7,25

Tarih 10 5 3 4,00 40 6,00 7,08 5,27

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 3,90 5,20 4,08

İngilizce 10 5 3 4,00 40 5,29 5,55 4,24

Matematik 20 9 2 8,33 42 7,19 8,33 5,34

Fen 20 15 3 14,00 70 12,86 15,42 9,96

Toplam: 90 46 23 38,33 43 42,24 51,05 36,14

Sözel (TÜR) CABdaaBb  ad ACa baD

Cevap Anh. B CABABCBDCCDBAACBDABD

Sözel (TAR) caC DBaA C

Cevap Anh. B BDCBDBBAAC

Sözel (DİN) CD BCcdA a

Cevap Anh. B CDBBCDAABC

Sözel (İNG) adAB CBC c

Cevap Anh. B CAABDCBCDB

Sayısal (MAT) CBDBb    CD A AA a  

Cevap Anh. B CBDBDAABDCDBABAACDCC

Sayısal (FEN) CDABACDBac A BBABCCa

Cevap Anh. B CDABACDBDADADBBABCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 3 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 2 33
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 1 33
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 0 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 0 67
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SON VİRAJ 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN KOCAKAYA 95 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
419,541 313,580 1 4 4 63 1562

Puanı Hesaplanan: 22 120 514 14752

Katılımlar: 3 22 124 518 14777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 8,67 9,47 7,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,56 7,08 5,27

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,89 5,20 4,08

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,67 5,55 4,24

Matematik 20 14 1 13,67 68 10,56 8,33 5,34

Fen 20 20 0 20,00 100 18,78 15,42 9,96

Toplam: 90 69 12 65,00 72 58,11 51,05 36,14

Sözel (TÜR) C BABCaDC DB ACaDcdD

Cevap Anh. B CABABCBDCCDBAACBDABD

Sözel (TAR) BDCdDBBAAC

Cevap Anh. B BDCBDBBAAC

Sözel (DİN) CD BbDdAdC

Cevap Anh. B CDBBCDAABC

Sözel (İNG) CAAdDCBCaa

Cevap Anh. B CAABDCBCDB

Sayısal (MAT) CaDBDAA  CD A  ACDCC

Cevap Anh. B CBDBDAABDCDBABAACDCC

Sayısal (FEN) CDABACDBDADADBBABCCD

Cevap Anh. B CDABACDBDADADBBABCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 2 33
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SON VİRAJ 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL GÜLTEKİN 3 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
389,626 313,580 2 9 12 88 2972

Puanı Hesaplanan: 22 120 514 14752

Katılımlar: 3 22 124 518 14777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 8,67 9,47 7,25

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,56 7,08 5,27

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,89 5,20 4,08

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,67 5,55 4,24

Matematik 20 13 6 11,00 55 10,56 8,33 5,34

Fen 20 19 1 18,67 93 18,78 15,42 9,96

Toplam: 90 66 19 59,67 66 58,11 51,05 36,14

Sözel (TÜR) dBCBcdCaB ACa  daCAB

Cevap Anh. A ABCBDCCDBAACBDABDCAB

Sözel (TAR) cBACBABDC 

Cevap Anh. A DBACBABDCB

Sözel (DİN) BbDbACDaCc

Cevap Anh. A BCDAACDBCB

Sözel (İNG) BDCBCACABD

Cevap Anh. A BDCBCACABD

Sayısal (MAT) DcbAA aCDBbdbACDCCCB

Cevap Anh. A DBDAABDCDBABAACDCCCB

Sayısal (FEN) ABACDBDADAaBBABCCDCD

Cevap Anh. A ABACDBDADADBBABCCDCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 3 2 0 67
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 2 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SON VİRAJ 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE TUTAR 45 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
355,984 313,580 3 13 25 126 4767

Puanı Hesaplanan: 22 120 514 14752

Katılımlar: 3 22 124 518 14777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 7 6,67 33 8,67 9,47 7,25

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,56 7,08 5,27

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,89 5,20 4,08

İngilizce 10 7 0 7,00 70 7,67 5,55 4,24

Matematik 20 8 3 7,00 35 10,56 8,33 5,34

Fen 20 18 1 17,67 88 18,78 15,42 9,96

Toplam: 90 55 16 49,67 55 58,11 51,05 36,14

Sözel (TÜR) ABCBDadacAAa   c CdB

Cevap Anh. A ABCBDCCDBAACBDABDCAB

Sözel (TAR) DBACBbdDC 

Cevap Anh. A DBACBABDCB

Sözel (DİN) BbDbACD Cd

Cevap Anh. A BCDAACDBCB

Sözel (İNG) BDCBCA  B 

Cevap Anh. A BDCBCACABD

Sayısal (MAT) Da Ac  CD A  A D  Ca

Cevap Anh. A DBDAABDCDBABAACDCCCB

Sayısal (FEN) ABACDBDA AbBBABCCDCD

Cevap Anh. A ABACDBDADADBBABCCDCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 1 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 3 2 0 67
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 0 33
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 2 0 67
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 0 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SON VİRAJ 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ADAL DEMİRKIRAN 16 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
250,841 313,580 7 22 92 249 10953

Puanı Hesaplanan: 22 120 514 14752

Katılımlar: 7 22 124 518 14777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 10,43 9,47 7,25

Tarih 10 3 3 2,00 20 6,57 7,08 5,27

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 5,67 5,20 4,08

İngilizce 10 2 2 1,33 13 4,90 5,55 4,24

Matematik 20 3 3 2,00 10 7,24 8,33 5,34

Fen 20 5 10 1,67 8 15,14 15,42 9,96

Toplam: 90 27 30 17,00 19 49,95 51,05 36,14

Sözel (TÜR) daCBbbCbaAdCa*Ad CAB

Cevap Anh. A ABCBDCCDBAACBDABDCAB

Sözel (TAR) aBd  cB C 

Cevap Anh. A DBACBABDCB

Sözel (DİN) BC A CDa a

Cevap Anh. A BCDAACDBCB

Sözel (İNG) B   Ccd   

Cevap Anh. A BDCBCACABD

Sayısal (MAT) DBb A          c d  

Cevap Anh. A DBDAABDCDBABAACDCCCB

Sayısal (FEN) b A cBb Ddc cAd Cbaa

Cevap Anh. A ABACDBDADADBBABCCDCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 0 67
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 3 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 0 33
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 0 33
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 0 33
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 1 33
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 0 1 0
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 1 2 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SON VİRAJ 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HALİS ŞAHİN 78 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
442,187 313,580 1 2 2 31 737

Puanı Hesaplanan: 22 120 514 14752

Katılımlar: 7 22 124 518 14777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 2 15,33 77 10,43 9,47 7,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,57 7,08 5,27

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,67 5,20 4,08

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,90 5,55 4,24

Matematik 20 14 2 13,33 67 7,24 8,33 5,34

Fen 20 20 0 20,00 100 15,14 15,42 9,96

Toplam: 90 77 7 74,67 83 49,95 51,05 36,14

Sözel (TÜR) CABABCBDaCD AACd ABD

Cevap Anh. B CABABCBDCCDBAACBDABD

Sözel (TAR) BDCaDBBAAC

Cevap Anh. B BDCBDBBAAC

Sözel (DİN) CDdBCDAAaC

Cevap Anh. B CDBBCDAABC

Sözel (İNG) CAABDCBCDB

Cevap Anh. B CAABDCBCDB

Sayısal (MAT) CBDBD A aCDBc  ACDCC

Cevap Anh. B CBDBDAABDCDBABAACDCC

Sayısal (FEN) CDABACDBDADADBBABCCD

Cevap Anh. B CDABACDBDADADBBABCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SON VİRAJ 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ALİ ASLAN 111 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
337,912 313,580 5 14 31 143 5759

Puanı Hesaplanan: 22 120 514 14752

Katılımlar: 7 22 124 518 14777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 3 11,00 55 10,43 9,47 7,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,57 7,08 5,27

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,67 5,20 4,08

İngilizce 10 0 4 -1,33 -13 4,90 5,55 4,24

Matematik 20 3 6 1,00 5 7,24 8,33 5,34

Fen 20 19 1 18,67 93 15,14 15,42 9,96

Toplam: 90 49 19 42,67 47 49,95 51,05 36,14

Sözel (TÜR) ABaB C D dACB AaDC B

Cevap Anh. A ABCBDCCDBAACBDABDCAB

Sözel (TAR) aBACBABDCB

Cevap Anh. A DBACBABDCB

Sözel (DİN) BaDAAbDcCc

Cevap Anh. A BCDAACDBCB

Sözel (İNG)     b bcd 

Cevap Anh. A BDCBCACABD

Sayısal (MAT) Dca    C  ca  dDb   

Cevap Anh. A DBDAABDCDBABAACDCCCB

Sayısal (FEN) ABACDBDADADBdABCCDCD

Cevap Anh. A ABACDBDADADBBABCCDCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 2 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SON VİRAJ 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN CAN 57 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
373,229 313,580 4 11 18 110 3803

Puanı Hesaplanan: 22 120 514 14752

Katılımlar: 7 22 124 518 14777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 10,43 9,47 7,25

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,57 7,08 5,27

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 5,67 5,20 4,08

İngilizce 10 6 0 6,00 60 4,90 5,55 4,24

Matematik 20 10 9 7,00 35 7,24 8,33 5,34

Fen 20 18 2 17,33 87 15,14 15,42 9,96

Toplam: 90 60 22 52,67 59 49,95 51,05 36,14

Sözel (TÜR) ABCBDCCDaAACa dcbCAB

Cevap Anh. A ABCBDCCDBAACBDABDCAB

Sözel (TAR) DBACBbBDCd

Cevap Anh. A DBACBABDCB

Sözel (DİN) BC bACbdd 

Cevap Anh. A BCDAACDBCB

Sözel (İNG) BDCBCA    

Cevap Anh. A BDCBCACABD

Sayısal (MAT) bcbAA aCDBddAcCDCbdB

Cevap Anh. A DBDAABDCDBABAACDCCCB

Sayısal (FEN) ABACDBDADAaBBABCCDbD

Cevap Anh. A ABACDBDADADBBABCCDCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 0 33
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 0 33
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 1 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 2 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SON VİRAJ 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERİFE AKKIR 114 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
314,559 313,580 6 17 43 170 7074

Puanı Hesaplanan: 22 120 514 14752

Katılımlar: 7 22 124 518 14777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 10,43 9,47 7,25

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,57 7,08 5,27

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,67 5,20 4,08

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,90 5,55 4,24

Matematik 20 5 9 2,00 10 7,24 8,33 5,34

Fen 20 15 5 13,33 67 15,14 15,42 9,96

Toplam: 90 51 33 40,00 44 49,95 51,05 36,14

Sözel (TÜR) dBaBcCCDccACaacaaCAB

Cevap Anh. A ABCBDCCDBAACBDABDCAB

Sözel (TAR) DBcCaABcCa

Cevap Anh. A DBACBABDCB

Sözel (DİN) BCDbACDcCa

Cevap Anh. A BCDAACDBCB

Sözel (İNG) BcCBCAaABD

Cevap Anh. A BDCBCACABD

Sayısal (MAT) bccdAcbaDcAcAA      

Cevap Anh. A DBDAABDCDBABAACDCCCB

Sayısal (FEN) ABACDBDcbAacBABaCDCD

Cevap Anh. A ABACDBDADADBBABCCDCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 3 0 3 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 1 2 25
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 1 2 33
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SON VİRAJ 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ GÖDE 140 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
401,771 313,580 3 8 11 80 2372

Puanı Hesaplanan: 22 120 514 14752

Katılımlar: 7 22 124 518 14777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 10,43 9,47 7,25

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,57 7,08 5,27

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,67 5,20 4,08

İngilizce 10 5 4 3,67 37 4,90 5,55 4,24

Matematik 20 14 3 13,00 65 7,24 8,33 5,34

Fen 20 18 2 17,33 87 15,14 15,42 9,96

Toplam: 90 66 19 59,67 66 49,95 51,05 36,14

Sözel (TÜR) CdBdBCBbdCDBAAba ABD

Cevap Anh. B CABABCBDCCDBAACBDABD

Sözel (TAR) BDCdcBBAAC

Cevap Anh. B BDCBDBBAAC

Sözel (DİN) CDaBCDbABC

Cevap Anh. B CDBBCDAABC

Sözel (İNG) CcABD dCac

Cevap Anh. B CAABDCBCDB

Sayısal (MAT) CBDBbcA DCDB B ACDCd

Cevap Anh. B CBDBDAABDCDBABAACDCC

Sayısal (FEN) CDcBACDBDADADcBABCCD

Cevap Anh. B CDABACDBDADADBBABCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 1 33
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 2 33
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SON VİRAJ 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN KOPTU 122 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
405,301 313,580 2 6 7 75 2210

Puanı Hesaplanan: 22 120 514 14752

Katılımlar: 7 22 124 518 14777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 10,43 9,47 7,25

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,57 7,08 5,27

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,67 5,20 4,08

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,90 5,55 4,24

Matematik 20 13 2 12,33 62 7,24 8,33 5,34

Fen 20 18 1 17,67 88 15,14 15,42 9,96

Toplam: 90 68 15 63,00 70 49,95 51,05 36,14

Sözel (TÜR) CdBAdaBbCCDdAACa ABD

Cevap Anh. B CABABCBDCCDBAACBDABD

Sözel (TAR) BDCcDBBAAd

Cevap Anh. B BDCBDBBAAC

Sözel (DİN) CbdBCDAABC

Cevap Anh. B CDBBCDAABC

Sözel (İNG) CAABDaaCDB

Cevap Anh. B CAABDCBCDB

Sayısal (MAT) CBDBbA  a DBAB A DCC

Cevap Anh. B CBDBDAABDCDBABAACDCC

Sayısal (FEN) CDABACDBDA AaBBABCCD

Cevap Anh. B CDABACDBDADADBBABCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 0 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SON VİRAJ 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
AKAY NARİN 117 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
417,081 313,580 2 5 6 66 1660

Puanı Hesaplanan: 22 120 514 14752

Katılımlar: 5 22 124 518 14777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 12,07 9,47 7,25

Tarih 10 10 0 10,00 100 9,00 7,08 5,27

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,53 5,20 4,08

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,54 5,55 4,24

Matematik 20 12 2 11,33 57 10,13 8,33 5,34

Fen 20 19 1 18,67 93 17,40 15,42 9,96

Toplam: 90 72 10 68,67 76 60,67 51,05 36,14

Sözel (TÜR) cBCBDCCDaAACa  BcCAB

Cevap Anh. A ABCBDCCDBAACBDABDCAB

Sözel (TAR) DBACBABDCB

Cevap Anh. A DBACBABDCB

Sözel (DİN) BbDAACDcCa

Cevap Anh. A BCDAACDBCB

Sözel (İNG) BDCBCACABD

Cevap Anh. A BDCBCACABD

Sayısal (MAT) DBcAA  C B   ACDCdCB

Cevap Anh. A DBDAABDCDBABAACDCCCB

Sayısal (FEN) ABACDBDADADBBbBCCDCD

Cevap Anh. A ABACDBDADADBBABCCDCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 2 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SON VİRAJ 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENVER ÇELİK 40 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
454,522 313,580 1 1 1 22 422

Puanı Hesaplanan: 22 120 514 14752

Katılımlar: 5 22 124 518 14777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,07 9,47 7,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 9,00 7,08 5,27

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,53 5,20 4,08

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,54 5,55 4,24

Matematik 20 17 1 16,67 83 10,13 8,33 5,34

Fen 20 20 0 20,00 100 17,40 15,42 9,96

Toplam: 90 79 8 76,33 85 60,67 51,05 36,14

Sözel (TÜR) dBCBDCCDaAACaDAdDCAB

Cevap Anh. A ABCBDCCDBAACBDABDCAB

Sözel (TAR) DBACBABDCa

Cevap Anh. A DBACBABDCB

Sözel (DİN) BCDAACD Ca

Cevap Anh. A BCDAACDBCB

Sözel (İNG) BbCBCACABD

Cevap Anh. A BDCBCACABD

Sayısal (MAT) aBDAA  CDBABAACDCCCB

Cevap Anh. A DBDAABDCDBABAACDCCCB

Sayısal (FEN) ABACDBDADADBBABCCDCD

Cevap Anh. A ABACDBDADADBBABCCDCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 4 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 4 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 3 0 100
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SON VİRAJ 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BELUK 146 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,138 313,580 3 7 10 79 2352

Puanı Hesaplanan: 22 120 514 14752

Katılımlar: 5 22 124 518 14777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 2 13,33 67 12,07 9,47 7,25

Tarih 10 10 0 10,00 100 9,00 7,08 5,27

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,53 5,20 4,08

İngilizce 10 6 1 5,67 57 5,54 5,55 4,24

Matematik 20 11 3 10,00 50 10,13 8,33 5,34

Fen 20 18 2 17,33 87 17,40 15,42 9,96

Toplam: 90 66 10 62,67 70 60,67 51,05 36,14

Sözel (TÜR) C BABCBDaCD AA B bBD

Cevap Anh. B CABABCBDCCDBAACBDABD

Sözel (TAR) BDCBDBBAAC

Cevap Anh. B BDCBDBBAAC

Sözel (DİN) CD BCDbAaC

Cevap Anh. B CDBBCDAABC

Sözel (İNG)   Ad CBCDB

Cevap Anh. B CAABDCBCDB

Sayısal (MAT) dBDBbAA  CD A  ACD a

Cevap Anh. B CBDBDAABDCDBABAACDCC

Sayısal (FEN) CDABcCDBDADADBBAaCCD

Cevap Anh. B CDABACDBDADADBBABCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 0 33
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 3 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 3 0 75
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SON VİRAJ 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN KARACAN 29 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
332,259 313,580 5 15 33 148 6100

Puanı Hesaplanan: 22 120 514 14752

Katılımlar: 5 22 124 518 14777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 7 5,67 28 12,07 9,47 7,25

Tarih 10 9 1 8,67 87 9,00 7,08 5,27

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,53 5,20 4,08

İngilizce 10 0 1 -0,33 -3 5,54 5,55 4,24

Matematik 20 6 2 5,33 27 10,13 8,33 5,34

Fen 20 17 3 16,00 80 17,40 15,42 9,96

Toplam: 90 47 17 41,33 46 60,67 51,05 36,14

Sözel (TÜR) CABdBaBDC a  Abd  aa

Cevap Anh. B CABABCBDCCDBAACBDABD

Sözel (TAR) BDCdDBBAAC

Cevap Anh. B BDCBDBBAAC

Sözel (DİN) CDdBbDAdBC

Cevap Anh. B CDBBCDAABC

Sözel (İNG)   c       

Cevap Anh. B CAABDCBCDB

Sayısal (MAT) CBDB  c     Aa    C 

Cevap Anh. B CBDBDAABDCDBABAACDCC

Sayısal (FEN) aDABACDBDAbAcBBABCCD

Cevap Anh. B CDABACDBDADADBBABCCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin konusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 0 50
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 1 67
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
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Öğrenci Numara Sınıf
YAREN MANKAY 79 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
376,407 313,580 4 10 16 106 3633

Puanı Hesaplanan: 22 120 514 14752

Katılımlar: 5 22 124 518 14777

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 12,07 9,47 7,25

Tarih 10 8 1 7,67 77 9,00 7,08 5,27

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 6,53 5,20 4,08

İngilizce 10 4 1 3,67 37 5,54 5,55 4,24

Matematik 20 8 2 7,33 37 10,13 8,33 5,34

Fen 20 16 3 15,00 75 17,40 15,42 9,96

Toplam: 90 58 11 54,33 60 60,67 51,05 36,14

Sözel (TÜR) ABaBDCCacAACB  BDCAB

Cevap Anh. A ABCBDCCDBAACBDABDCAB

Sözel (TAR) DBACdABDC 

Cevap Anh. A DBACBABDCB

Sözel (DİN) BCDbACD C 

Cevap Anh. A BCDAACDBCB

Sözel (İNG)   CBCA  c 

Cevap Anh. A BDCBCACABD

Sayısal (MAT) DB AA a  B   AC C d 

Cevap Anh. A DBDAABDCDBABAACDCCCB

Sayısal (FEN) cBACDBDAcA BBAcCCDCD

Cevap Anh. A ABACDBDADADBBABCCDCD

Soru No 12345678901234567890
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metnin konusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 0 67
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 3 1 1 33
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
Hz. Musa   nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 0 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 0 33
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 3 1 1 33
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 4 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

DNA   nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 3 2 0 67
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar. 1 1 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
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