
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI94 248 646 20387

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,49 6 4 4,76 6 4 4,39 5 3 3,87 7 5 5,35 8 5 6,50 41 26 32,36 325,460

Okul Ortalaması 9 5 7,12 6 4 4,15 5 4 3,90 5 4 3,40 6 6 4,35 8 6 5,48 38 30 28,40 308,270

KATILIMLAR

1 160 MELİKE TEPSİ 7C 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 15 0 15,00 15 0 15,00 70 5 68,33 477,075 1 1 1 7 269
% 1,32

2 155 NAZMİYE AVCI 7B 14 0 14,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 14 1 13,67 15 0 15,00 69 5 67,33 475,346 1 2 2 8 314
% 1,54

3 151 ELİF IRAZ DEMİRDÖVEN7D 14 1 13,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 14 0 14,00 14 1 13,67 69 5 67,34 471,955 1 3 3 11 413
% 2,03

4 204 SILA NAZ GEMALMAZ 7D 14 1 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 14 1 13,67 13 2 12,33 66 9 63,01 457,993 2 4 4 25 974
% 4,78

5 104 ZEYNEP ECE GÜN 7D 12 3 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 14 1 13,67 13 1 12,67 64 10 60,67 443,502 3 5 9 56 1761
% 8,64

6 181 HATİCE MELEK TUTAR 7D 12 1 11,67 10 0 10,00 5 4 3,67 6 4 4,67 15 0 15,00 13 2 12,33 61 11 57,34 442,431 4 6 10 58 1804
% 8,85

7 187 FEYZAN ZEHRA ÇELENK7B 15 0 15,00 5 4 3,67 6 4 4,67 10 0 10,00 11 4 9,67 14 1 13,67 61 13 56,68 438,294 2 7 11 63 2043
% 10

8 75 DURU CAN 7B 15 0 15,00 7 2 6,33 8 2 7,33 10 0 10,00 12 3 11,00 11 4 9,67 63 11 59,33 436,606 3 8 12 66 2133
% 10

9 609 MUHAMMED EMİN ATAY7A 12 2 11,33 8 2 7,33 6 3 5,00 8 1 7,67 11 2 10,33 14 1 13,67 59 11 55,33 425,791 1 9 17 84 2770
% 14

10 66 ÇINAR ÇELİK 7A 12 3 11,00 6 4 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 14 1 13,67 10 3 9,00 59 14 54,34 418,787 2 10 20 97 3256
% 16

11 128 ÖMER BARAN YALÇIN 7A 13 2 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 3 9,00 11 4 9,67 61 12 57,00 416,111 3 11 21 100 3444
% 17

12 299 GÖKÇE MELEK UZ 7D 10 5 8,33 9 1 8,67 8 1 7,67 3 2 2,33 11 3 10,00 15 0 15,00 56 12 52,00 413,512 5 12 25 109 3614
% 18

13 179 MELİSDÇÖREKLİ 7D 13 2 12,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 12 2 11,33 11 4 9,67 57 17 51,33 412,889 6 13 26 111 3654
% 18

14 208 SELVİNAZ CAN 7B 11 4 9,67 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 11 3 10,00 13 2 12,33 58 16 52,67 409,259 4 14 29 124 3921
% 19

15 116 ÖMER YILDIRIM 7C 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 1 4,67 7 5 5,33 14 1 13,67 56 12 52,00 407,502 2 15 30 129 4048
% 20

16 197 BUĞRA YURT 7B 14 1 13,67 7 2 6,33 6 4 4,67 9 1 8,67 10 5 8,33 11 4 9,67 57 17 51,34 406,013 5 16 31 133 4143
% 20

17 650 HİRA KÜTÜK 7D 12 2 11,33 6 4 4,67 8 2 7,33 8 0 8,00 8 5 6,33 14 1 13,67 56 14 51,33 404,932 7 17 32 135 4228
% 21

18 176 ELA KOÇ 7C 12 2 11,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 5 6 3,00 13 2 12,33 59 11 55,33 398,941 3 18 33 150 4656
% 23

19 167 EYMEN URUS 7C 11 4 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 10 4 8,67 12 3 11,00 53 21 46,01 387,663 4 19 37 174 5492
% 27

20 191 SARA MANSUR 7A 12 3 11,00 8 2 7,33 5 5 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 12 2 11,33 52 17 46,32 383,876 4 20 38 183 5771
% 28

21 8080 RÜSTEM OKÇUOĞLU 7A 11 3 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 3 5,00 10 1 9,67 9 6 7,00 53 16 47,67 383,850 5 21 39 184 5776
% 28

22 87 UMUT ÇEVİK 7D 10 4 8,67 7 3 6,00 5 4 3,67 4 6 2,00 11 4 9,67 13 2 12,33 50 23 42,34 383,815 8 22 40 185 5778
% 28

23 206 FATMA GÜNDOĞAN 7D 12 3 11,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 1 7,67 12 3 11,00 6 6 4,00 54 17 48,34 382,348 9 23 43 190 5902
% 29

24 53 UTKU EREN EYNUR 7B 12 3 11,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 4 2,67 8 4 6,67 12 2 11,33 50 19 43,67 382,168 6 24 44 191 5920
% 29

25 83 ALPEREN GÜLEÇ 7A 11 2 10,33 7 2 6,33 7 2 6,33 7 0 7,00 12 2 11,33 6 5 4,33 50 13 45,65 376,844 6 25 46 206 6298
% 31

26 56 YANKI MUSTAFA YAVUZ7C 11 2 10,33 9 1 8,67 6 4 4,67 5 5 3,33 9 6 7,00 11 4 9,67 51 22 43,67 375,279 5 26 47 210 6428
% 32

27 135 FATMA KAZ 7A 9 3 8,00 7 2 6,33 9 1 8,67 8 0 8,00 8 2 7,33 10 3 9,00 51 11 47,33 374,368 7 27 49 212 6495
% 32

28 8 ADA BAŞCI 7D 10 4 8,67 9 0 9,00 6 2 5,33 4 6 2,00 12 3 11,00 7 2 6,33 48 17 42,33 370,000 10 28 54 226 6845
% 34

29 11 ALİ ER N HÜKÜMDAR 7C 11 3 10,00 9 1 8,67 4 5 2,33 0 1 -0,33 9 3 8,00 11 4 9,67 44 17 38,34 366,236 6 29 58 235 7126
% 35

30 52 İREM ASL NBABA 7C 10 4 8,67 6 4 4,67 5 4 3,67 7 2 6,33 9 3 8,00 10 2 9,33 47 19 40,67 364,674 7 30 60 237 7224
% 35

31 149 AYŞE MANSUR 7A 12 2 11,33 4 5 2,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 3 9,00 5 6 3,00 47 20 40,33 356,824 8 31 65 253 7804
% 38

32 156 BATUHAN BULUT 7C 7 6 5,00 8 1 7,67 6 4 4,67 4 4 2,67 7 6 5,00 14 1 13,67 46 22 38,68 352,719 8 32 66 261 8133
% 40

33 173 YAĞMUR KAÇAR 7A 11 3 10,00 7 3 6,00 5 4 3,67 7 2 6,33 11 3 10,00 6 9 3,00 47 24 39,00 352,528 9 33 67 262 8141
% 40
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI94 248 646 20387

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,49 6 4 4,76 6 4 4,39 5 3 3,87 7 5 5,35 8 5 6,50 41 26 32,36 325,460

Okul Ortalaması 9 5 7,12 6 4 4,15 5 4 3,90 5 4 3,40 6 6 4,35 8 6 5,48 38 30 28,40 308,270

KATILIMLAR

34 195 ELANUR KEKİLLİ 7A 11 3 10,00 7 3 6,00 5 2 4,33 5 3 4,00 8 5 6,33 8 3 7,00 44 19 37,66 350,834 10 34 68 265 8276
% 41

35 32 NADİDE ÇİNÇİK 7C 11 4 9,67 6 4 4,67 6 4 4,67 10 0 10,00 4 10 0,67 12 3 11,00 49 25 40,68 348,837 9 35 70 272 8432
% 41

36 18 MEL   * İKAN 7A 14 1 13,67 7 3 6,00 6 3 5,00 7 3 6,00 7 7 4,67 6 8 3,33 47 25 38,67 348,314 11 36 71 273 8476
% 42

37 162 ALPEREN BAĞLAR 7B 11 4 9,67 7 3 6,00 5 5 3,33 6 3 5,00 5 5 3,33 11 4 9,67 45 24 37,00 346,290 7 37 72 277 8640
% 42

38 192 BUSE  KÖROĞLU 7C 12 3 11,00 7 3 6,00 6 4 4,67 5 4 3,67 5 7 2,67 10 4 8,67 45 25 36,68 345,478 10 38 73 278 8692
% 43

39 150 ECRİN YANKI ALTUN 7C 9 6 7,00 6 4 4,67 4 6 2,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 4 8,67 44 25 35,67 343,827 11 39 75 281 8829
% 43

40 164 KAAN ÇULHA 7C 12 3 11,00 7 3 6,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 5 6 3,00 10 5 8,33 42 29 32,33 337,937 12 40 79 297 9296
% 46

41 198 MUHAMMED KAAN ANDIÇ7B 9 3 8,00 7 3 6,00 5 4 3,67 5 4 3,67 9 4 7,67 8 7 5,67 43 25 34,68 337,826 8 41 80 298 9306
% 46

42 97 ÖYKÜ DUMAN 7A 14 0 14,00 5 4 3,67 7 2 6,33 7 2 6,33 5 7 2,67 4 6 2,00 42 21 35,00 331,383 12 42 85 311 9789
% 48

43 183 AYLENUR YILDIRIM 7C 10 5 8,33 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 10 1,67 9 6 7,00 45 30 35,00 324,013 13 43 90 328 10352
% 51

44 271 MİRAÇ ÇINAR ŞİRİN 7C 11 4 9,67 7 3 6,00 3 7 0,67 7 3 6,00 5 9 2,00 9 6 7,00 42 32 31,34 320,729 14 44 93 338 10643
% 52

45 175 HİRA ÇABUK 7A 10 4 8,67 8 2 7,33 3 7 0,67 1 5 -0,67 3 1 2,67 10 3 9,00 35 22 27,67 319,344 13 45 96 343 10756
% 53

46 19 ZEYNEP ERİKAN 7D 10 5 8,33 7 3 6,00 4 6 2,00 6 2 5,33 7 5 5,33 6 6 4,00 40 27 30,99 317,606 11 46 98 347 10886
% 53

47 188 KAAN BERKE ÖNDER 7B 12 3 11,00 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 8 6 6,00 5 10 1,67 37 37 24,68 309,982 9 47 106 373 11459
% 56

48 54 MUSTAFA BUDULGAN 7A 10 4 8,67 6 3 5,00 6 2 5,33 5 2 4,33 4 2 3,33 5 6 3,00 36 19 29,66 307,472 14 48 107 379 11651
% 57

49 601 MEHMET ALİ FERSAK 7A 6 9 3,00 7 3 6,00 6 4 4,67 3 6 1,00 6 3 5,00 10 5 8,33 38 30 28,00 307,254 15 49 108 380 11671
% 57

50 48 DAMLA YÜZER 7C 8 7 5,67 4 6 2,00 6 4 4,67 9 1 8,67 2 8 -0,67 11 3 10,00 40 29 30,34 306,347 15 50 110 383 11740
% 58

51 152 HALİL UĞUR UKILIÇ 7B 9 1 8,67 5 4 3,67 4 3 3,00 3 7 0,67 6 3 5,00 4 6 2,00 31 24 23,01 295,829 10 51 117 407 12572
% 62

52 63 ASEL SARIGEÇİLİ 7C 8 5 6,33 5 4 3,67 4 4 2,67 7 2 6,33 4 8 1,33 8 6 6,00 36 29 26,33 294,158 16 52 118 411 12693
% 62

53 14 RASHA M AEID 7D 6 9 3,00 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 9 6 7,00 8 7 5,67 35 40 21,68 292,264 12 53 120 415 12829
% 63

54 190 YAĞIZ KAĞAN YETİM 7D 8 3 7,00 4 5 2,33 3 6 1,00 5 5 3,33 8 4 6,67 3 8 0,33 31 31 20,66 284,421 13 54 125 427 13396
% 66

55 127 EGEMEN ŞEREMET 7B 9 5 7,33 6 3 5,00 4 4 2,67 1 0 1,00 6 5 4,33 4 8 1,33 30 25 21,66 284,083 11 55 126 429 13422
% 66

56 213 OĞUZHAN KARAVELİOGLU7C 9 6 7,00 3 7 0,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 2 13 -2,33 10 5 8,33 34 41 20,33 281,847 17 56 130 437 13622
% 67

57 96 NİSA SEZGİNLER 7C 9 5 7,33 4 6 2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 2 9 -1,00 6 4 4,67 32 33 21,00 275,087 18 57 136 452 14134
% 69

58 290 UMUT MUTLU 7D 7 6 5,00 5 5 3,33 6 3 5,00 4 6 2,00 6 8 3,33 5 10 1,67 33 38 20,33 271,635 14 58 139 460 14385
% 71

59 58 MEHMET EREM ALTUNOK7D 8 6 6,00 4 4 2,67 6 3 5,00 5 3 4,00 3 10 -0,33 5 6 3,00 31 32 20,34 266,787 15 59 145 472 14742
% 72

60 47 NURTEN KARAMAN 7D 8 7 5,67 5 4 3,67 7 3 6,00 4 6 2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 32 42 18,00 255,326 16 60 155 493 15553
% 76

61 165 YAREN UÇARR 7B 7 5 5,33 1 6 -1,00 7 1 6,67 4 3 3,00 3 8 0,33 4 8 1,33 26 31 15,66 252,414 12 61 159 499 15771
% 77

62 13 DURU KAYIŞLIOĞLU 7B 6 9 3,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 5 10 1,67 6 9 3,00 30 45 15,00 250,665 13 62 160 500 15891
% 78

63 284 YUSU 7D 7 8 4,33 3 7 0,67 9 1 8,67 3 7 0,67 7 6 5,00 0 11 -3,67 29 40 15,67 249,785 17 63 161 502 15958
% 78

64 52 YASEMİN GÜL KURT 7C 8 7 5,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 6 9 3,00 4 11 0,33 28 47 12,33 249,375 19 64 164 507 15998
% 78

65 68 SEBAHATTİN BAZ 7B 7 8 4,33 5 5 3,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 7 6 5,00 23 34 11,66 247,247 14 65 169 514 16137
% 79

66 106 MUSTAFA SELİM AKSOY7D 4 11 0,33 1 9 -2,00 8 2 7,33 4 6 2,00 7 8 4,33 5 10 1,67 29 46 13,66 245,774 18 66 171 517 16230
% 80
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI94 248 646 20387

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,49 6 4 4,76 6 4 4,39 5 3 3,87 7 5 5,35 8 5 6,50 41 26 32,36 325,460

Okul Ortalaması 9 5 7,12 6 4 4,15 5 4 3,90 5 4 3,40 6 6 4,35 8 6 5,48 38 30 28,40 308,270

KATILIMLAR

67 614 DEMİR BARIL 7D 6 9 3,00 6 4 4,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 31 44 16,33 245,656 19 67 172 518 16239
% 80

68 85 MUSTAFA EFE  BALCI 7D 6 9 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 9 6 7,00 28 47 12,34 245,064 20 68 173 519 16279
% 80

69 60 MUSTAFA ÇAM 7C 8 7 5,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 4 11 0,33 6 9 3,00 26 49 9,67 244,768 20 69 174 520 16298
% 80

70 243 SENANUR SÜRER 7C 7 6 5,00 2 7 -0,33 6 3 5,00 2 6 0,00 1 9 -2,00 6 6 4,00 24 37 11,67 243,632 21 70 175 521 16378
% 80

71 599 İBRA İM ŞENOL 7A 7 6 5,00 6 4 4,67 4 6 2,00 2 4 0,67 2 5 0,33 2 4 0,67 23 29 13,34 243,362 16 71 176 522 16399
% 80

72 148 ASUMAN ATASEVER 7B 7 7 4,67 3 7 0,67 3 5 1,33 3 5 1,33 5 9 2,00 21 33 10,00 242,585 15 72 178 525 16459
% 81

73 119 ZEYNEP KOŞTUR 7B 7 5 5,33 3 7 0,67 6 3 5,00 0 6 -2,00 1 10 -2,33 5 7 2,67 22 38 9,34 235,011 16 73 185 538 17020
% 83

74 169 EMİNE NUR NARİN 7C 7 8 4,33 4 5 2,33 3 5 1,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 24 48 7,98 228,922 22 74 187 544 17444
% 86

75 0 HİTAM  BATAHİ 7C 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 6 1,00 6 8 3,33 3 11 -0,67 23 49 6,66 227,780 23 75 189 546 17528
% 86

76 59 RİYAD ŞIKRİ 7B 7 8 4,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 25 50 8,33 225,198 17 76 190 550 17688
% 87

77 153 BUSENUR BAKİ 7D 6 8 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 5 3 4,00 3 9 0,00 3 12 -1,00 25 44 10,33 224,077 21 77 191 551 17754
% 87

78 194 HASA  MERT KURTAR 7B 3 7 0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 17 23 9,33 223,849 18 78 192 553 17776
% 87

79 137 HALA Y İ N  A 5 9 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 25 49 8,66 222,345 1 79 195 556 17869
% 88

80 161 SAMET KÖŞGEROĞLU 7D 4 11 0,33 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 26 49 9,67 219,804 22 80 197 558 18039
% 88

81 159 HALİT  KOÇ 7D 2 13 -2,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 6 9 3,00 22 53 4,34 214,773 23 81 205 568 18364
% 90

82 666 GİKRET BURKAÇ 7A 5 10 1,67 4 6 2,00 3 6 1,00 1 6 -1,00 1 10 -2,33 5 10 1,67 19 48 3,01 204,761 17 82 216 584 18998
% 93

83 90 HİRANUR KÖYYAR 7B 7 6 5,00 4 6 2,00 2 7 -0,33 1 4 -0,33 1 14 -3,67 3 11 -0,67 18 48 2,00 201,813 19 83 217 585 19148
% 94

84 6049 SECE BATAHİ 7C 4 11 0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 19 56 0,33 195,159 24 84 219 592 19448
% 95

85 210 MEHMET SÖNMEZ TEMİ R7A 4 11 0,33 2 6 0,00 4 6 2,00 1 6 -1,00 2 10 -1,33 4 11 0,33 17 50 0,33 194,060 18 85 220 593 19489
% 96

86 163 SEMİHA YILMAZ 7C 3 11 -0,67 4 6 2,00 5 4 3,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 20 53 2,33 192,455 25 86 223 596 19560
% 96

87 37 AYŞEGÜLNİSA RÜMER 7A 5 8 2,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 14 -3,67 5 10 1,67 17 56 -1,67 191,894 19 87 224 598 19590
% 96

88 147 ADNAN EFE TURGUT 7D 5 9 2,00 2 8 -0,67 1 8 -1,67 1 7 -1,33 4 7 1,67 1 12 -3,00 14 51 -3,00 191,122 24 88 226 601 19619
% 96

89 700 DUMU ELCELUL 7A 6 8 3,33 0 10 -3,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 2 13 -2,33 4 10 0,67 14 59 -5,66 187,738 20 89 229 607 19749
% 97

90 41 MUSTAFA ENES KAYA 7A 5 10 1,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 1 4 -0,33 2 13 -2,33 13 52 -4,32 183,410 21 90 236 615 19873
% 97

91 124 CELAL CAN KILIÇVUR 7D 4 11 0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 14 -3,67 3 11 -0,67 18 56 -0,67 180,484 25 91 238 618 19964
% 98

92 154 HAVVANUR ÇAKIR 7A 3 12 -1,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 11 0,33 1 14 -3,67 16 59 -3,68 174,734 22 92 243 625 20059
% 98

93 158 SUDENAZ KAYA 7B 3 12 -1,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 3 12 -1,00 0 15 -5,00 8 67 -14,33142,478 20 93 247 631 20258
% 99

94 0  0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
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PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI94 248 646 20387

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,49 6 4 4,76 6 4 4,39 5 3 3,87 7 5 5,35 8 5 6,50 41 26 32,36 325,460

Okul Ortalaması 9 5 7,12 6 4 4,15 5 4 3,90 5 4 3,40 6 6 4,35 8 6 5,48 38 30 28,40 308,270

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI94 248 646 20387

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,49 6 4 4,76 6 4 4,39 5 3 3,87 7 5 5,35 8 5 6,50 41 26 32,36 325,460

Okul Ortalaması 9 5 7,12 6 4 4,15 5 4 3,90 5 4 3,40 6 6 4,35 8 6 5,48 38 30 28,40 308,270

SINIF:  

KATILIMLAR

1 0  0 0 0,00
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 A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI94 248 646 20387

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,49 6 4 4,76 6 4 4,39 5 3 3,87 7 5 5,35 8 5 6,50 41 26 32,36 325,460

Okul Ortalaması 9 5 7,12 6 4 4,15 5 4 3,90 5 4 3,40 6 6 4,35 8 6 5,48 38 30 28,40 308,270

SINIF:  A

KATILIMLAR

1 137 HALA Y İ N  A 5 9 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 25 49 8,66 222,345 1 79 195 556 17869
% 88
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7A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI94 248 646 20387

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,49 6 4 4,76 6 4 4,39 5 3 3,87 7 5 5,35 8 5 6,50 41 26 32,36 325,460

Okul Ortalaması 9 5 7,12 6 4 4,15 5 4 3,90 5 4 3,40 6 6 4,35 8 6 5,48 38 30 28,40 308,270

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 609 MUHAMMED EMİN ATAY7A 12 2 11,33 8 2 7,33 6 3 5,00 8 1 7,67 11 2 10,33 14 1 13,67 59 11 55,33 425,791 1 9 17 84 2770
% 14

2 66 ÇINAR ÇELİK 7A 12 3 11,00 6 4 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 14 1 13,67 10 3 9,00 59 14 54,34 418,787 2 10 20 97 3256
% 16

3 128 ÖMER BARAN YALÇIN 7A 13 2 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 3 9,00 11 4 9,67 61 12 57,00 416,111 3 11 21 100 3444
% 17

4 191 SARA MANSUR 7A 12 3 11,00 8 2 7,33 5 5 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 12 2 11,33 52 17 46,32 383,876 4 20 38 183 5771
% 28

5 8080 RÜSTEM OKÇUOĞLU 7A 11 3 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 3 5,00 10 1 9,67 9 6 7,00 53 16 47,67 383,850 5 21 39 184 5776
% 28

6 83 ALPEREN GÜLEÇ 7A 11 2 10,33 7 2 6,33 7 2 6,33 7 0 7,00 12 2 11,33 6 5 4,33 50 13 45,65 376,844 6 25 46 206 6298
% 31

7 135 FATMA KAZ 7A 9 3 8,00 7 2 6,33 9 1 8,67 8 0 8,00 8 2 7,33 10 3 9,00 51 11 47,33 374,368 7 27 49 212 6495
% 32

8 149 AYŞE MANSUR 7A 12 2 11,33 4 5 2,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 3 9,00 5 6 3,00 47 20 40,33 356,824 8 31 65 253 7804
% 38

9 173 YAĞMUR KAÇAR 7A 11 3 10,00 7 3 6,00 5 4 3,67 7 2 6,33 11 3 10,00 6 9 3,00 47 24 39,00 352,528 9 33 67 262 8141
% 40

10 195 ELANUR KEKİLLİ 7A 11 3 10,00 7 3 6,00 5 2 4,33 5 3 4,00 8 5 6,33 8 3 7,00 44 19 37,66 350,834 10 34 68 265 8276
% 41

11 18 MEL   * İKAN 7A 14 1 13,67 7 3 6,00 6 3 5,00 7 3 6,00 7 7 4,67 6 8 3,33 47 25 38,67 348,314 11 36 71 273 8476
% 42

12 97 ÖYKÜ DUMAN 7A 14 0 14,00 5 4 3,67 7 2 6,33 7 2 6,33 5 7 2,67 4 6 2,00 42 21 35,00 331,383 12 42 85 311 9789
% 48

13 175 HİRA ÇABUK 7A 10 4 8,67 8 2 7,33 3 7 0,67 1 5 -0,67 3 1 2,67 10 3 9,00 35 22 27,67 319,344 13 45 96 343 10756
% 53

14 54 MUSTAFA BUDULGAN 7A 10 4 8,67 6 3 5,00 6 2 5,33 5 2 4,33 4 2 3,33 5 6 3,00 36 19 29,66 307,472 14 48 107 379 11651
% 57

15 601 MEHMET ALİ FERSAK 7A 6 9 3,00 7 3 6,00 6 4 4,67 3 6 1,00 6 3 5,00 10 5 8,33 38 30 28,00 307,254 15 49 108 380 11671
% 57

16 599 İBRA İM ŞENOL 7A 7 6 5,00 6 4 4,67 4 6 2,00 2 4 0,67 2 5 0,33 2 4 0,67 23 29 13,34 243,362 16 71 176 522 16399
% 80

17 666 GİKRET BURKAÇ 7A 5 10 1,67 4 6 2,00 3 6 1,00 1 6 -1,00 1 10 -2,33 5 10 1,67 19 48 3,01 204,761 17 82 216 584 18998
% 93

18 210 MEHMET SÖNMEZ TEMİ R7A 4 11 0,33 2 6 0,00 4 6 2,00 1 6 -1,00 2 10 -1,33 4 11 0,33 17 50 0,33 194,060 18 85 220 593 19489
% 96

19 37 AYŞEGÜLNİSA RÜMER 7A 5 8 2,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 14 -3,67 5 10 1,67 17 56 -1,67 191,894 19 87 224 598 19590
% 96

20 700 DUMU ELCELUL 7A 6 8 3,33 0 10 -3,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 2 13 -2,33 4 10 0,67 14 59 -5,66 187,738 20 89 229 607 19749
% 97

21 41 MUSTAFA ENES KAYA 7A 5 10 1,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 1 4 -0,33 2 13 -2,33 13 52 -4,32 183,410 21 90 236 615 19873
% 97

22 154 HAVVANUR ÇAKIR 7A 3 12 -1,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 11 0,33 1 14 -3,67 16 59 -3,68 174,734 22 92 243 625 20059
% 98
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7B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI94 248 646 20387

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,49 6 4 4,76 6 4 4,39 5 3 3,87 7 5 5,35 8 5 6,50 41 26 32,36 325,460

Okul Ortalaması 9 5 7,12 6 4 4,15 5 4 3,90 5 4 3,40 6 6 4,35 8 6 5,48 38 30 28,40 308,270

SINIF: 7B

KATILIMLAR

1 155 NAZMİYE AVCI 7B 14 0 14,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 14 1 13,67 15 0 15,00 69 5 67,33 475,346 1 2 2 8 314
% 1,54

2 187 FEYZAN ZEHRA ÇELENK7B 15 0 15,00 5 4 3,67 6 4 4,67 10 0 10,00 11 4 9,67 14 1 13,67 61 13 56,68 438,294 2 7 11 63 2043
% 10

3 75 DURU CAN 7B 15 0 15,00 7 2 6,33 8 2 7,33 10 0 10,00 12 3 11,00 11 4 9,67 63 11 59,33 436,606 3 8 12 66 2133
% 10

4 208 SELVİNAZ CAN 7B 11 4 9,67 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 11 3 10,00 13 2 12,33 58 16 52,67 409,259 4 14 29 124 3921
% 19

5 197 BUĞRA YURT 7B 14 1 13,67 7 2 6,33 6 4 4,67 9 1 8,67 10 5 8,33 11 4 9,67 57 17 51,34 406,013 5 16 31 133 4143
% 20

6 53 UTKU EREN EYNUR 7B 12 3 11,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 4 2,67 8 4 6,67 12 2 11,33 50 19 43,67 382,168 6 24 44 191 5920
% 29

7 162 ALPEREN BAĞLAR 7B 11 4 9,67 7 3 6,00 5 5 3,33 6 3 5,00 5 5 3,33 11 4 9,67 45 24 37,00 346,290 7 37 72 277 8640
% 42

8 198 MUHAMMED KAAN ANDIÇ7B 9 3 8,00 7 3 6,00 5 4 3,67 5 4 3,67 9 4 7,67 8 7 5,67 43 25 34,68 337,826 8 41 80 298 9306
% 46

9 188 KAAN BERKE ÖNDER 7B 12 3 11,00 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 8 6 6,00 5 10 1,67 37 37 24,68 309,982 9 47 106 373 11459
% 56

10 152 HALİL UĞUR UKILIÇ 7B 9 1 8,67 5 4 3,67 4 3 3,00 3 7 0,67 6 3 5,00 4 6 2,00 31 24 23,01 295,829 10 51 117 407 12572
% 62

11 127 EGEMEN ŞEREMET 7B 9 5 7,33 6 3 5,00 4 4 2,67 1 0 1,00 6 5 4,33 4 8 1,33 30 25 21,66 284,083 11 55 126 429 13422
% 66

12 165 YAREN UÇARR 7B 7 5 5,33 1 6 -1,00 7 1 6,67 4 3 3,00 3 8 0,33 4 8 1,33 26 31 15,66 252,414 12 61 159 499 15771
% 77

13 13 DURU KAYIŞLIOĞLU 7B 6 9 3,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 3 6,00 5 10 1,67 6 9 3,00 30 45 15,00 250,665 13 62 160 500 15891
% 78

14 68 SEBAHATTİN BAZ 7B 7 8 4,33 5 5 3,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 7 6 5,00 23 34 11,66 247,247 14 65 169 514 16137
% 79

15 148 ASUMAN ATASEVER 7B 7 7 4,67 3 7 0,67 3 5 1,33 3 5 1,33 5 9 2,00 21 33 10,00 242,585 15 72 178 525 16459
% 81

16 119 ZEYNEP KOŞTUR 7B 7 5 5,33 3 7 0,67 6 3 5,00 0 6 -2,00 1 10 -2,33 5 7 2,67 22 38 9,34 235,011 16 73 185 538 17020
% 83

17 59 RİYAD ŞIKRİ 7B 7 8 4,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 25 50 8,33 225,198 17 76 190 550 17688
% 87

18 194 HASA  MERT KURTAR 7B 3 7 0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 17 23 9,33 223,849 18 78 192 553 17776
% 87

19 90 HİRANUR KÖYYAR 7B 7 6 5,00 4 6 2,00 2 7 -0,33 1 4 -0,33 1 14 -3,67 3 11 -0,67 18 48 2,00 201,813 19 83 217 585 19148
% 94

20 158 SUDENAZ KAYA 7B 3 12 -1,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 3 12 -1,00 0 15 -5,00 8 67 -14,33142,478 20 93 247 631 20258
% 99
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7C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI94 248 646 20387

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,49 6 4 4,76 6 4 4,39 5 3 3,87 7 5 5,35 8 5 6,50 41 26 32,36 325,460

Okul Ortalaması 9 5 7,12 6 4 4,15 5 4 3,90 5 4 3,40 6 6 4,35 8 6 5,48 38 30 28,40 308,270

SINIF: 7C

KATILIMLAR

1 160 MELİKE TEPSİ 7C 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 15 0 15,00 15 0 15,00 70 5 68,33 477,075 1 1 1 7 269
% 1,32

2 116 ÖMER YILDIRIM 7C 13 2 12,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 1 4,67 7 5 5,33 14 1 13,67 56 12 52,00 407,502 2 15 30 129 4048
% 20

3 176 ELA KOÇ 7C 12 2 11,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 5 6 3,00 13 2 12,33 59 11 55,33 398,941 3 18 33 150 4656
% 23

4 167 EYMEN URUS 7C 11 4 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 10 4 8,67 12 3 11,00 53 21 46,01 387,663 4 19 37 174 5492
% 27

5 56 YANKI MUSTAFA YAVUZ7C 11 2 10,33 9 1 8,67 6 4 4,67 5 5 3,33 9 6 7,00 11 4 9,67 51 22 43,67 375,279 5 26 47 210 6428
% 32

6 11 ALİ ER N HÜKÜMDAR 7C 11 3 10,00 9 1 8,67 4 5 2,33 0 1 -0,33 9 3 8,00 11 4 9,67 44 17 38,34 366,236 6 29 58 235 7126
% 35

7 52 İREM ASL NBABA 7C 10 4 8,67 6 4 4,67 5 4 3,67 7 2 6,33 9 3 8,00 10 2 9,33 47 19 40,67 364,674 7 30 60 237 7224
% 35

8 156 BATUHAN BULUT 7C 7 6 5,00 8 1 7,67 6 4 4,67 4 4 2,67 7 6 5,00 14 1 13,67 46 22 38,68 352,719 8 32 66 261 8133
% 40

9 32 NADİDE ÇİNÇİK 7C 11 4 9,67 6 4 4,67 6 4 4,67 10 0 10,00 4 10 0,67 12 3 11,00 49 25 40,68 348,837 9 35 70 272 8432
% 41

10 192 BUSE  KÖROĞLU 7C 12 3 11,00 7 3 6,00 6 4 4,67 5 4 3,67 5 7 2,67 10 4 8,67 45 25 36,68 345,478 10 38 73 278 8692
% 43

11 150 ECRİN YANKI ALTUN 7C 9 6 7,00 6 4 4,67 4 6 2,00 7 3 6,00 8 2 7,33 10 4 8,67 44 25 35,67 343,827 11 39 75 281 8829
% 43

12 164 KAAN ÇULHA 7C 12 3 11,00 7 3 6,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 5 6 3,00 10 5 8,33 42 29 32,33 337,937 12 40 79 297 9296
% 46

13 183 AYLENUR YILDIRIM 7C 10 5 8,33 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 10 1,67 9 6 7,00 45 30 35,00 324,013 13 43 90 328 10352
% 51

14 271 MİRAÇ ÇINAR ŞİRİN 7C 11 4 9,67 7 3 6,00 3 7 0,67 7 3 6,00 5 9 2,00 9 6 7,00 42 32 31,34 320,729 14 44 93 338 10643
% 52

15 48 DAMLA YÜZER 7C 8 7 5,67 4 6 2,00 6 4 4,67 9 1 8,67 2 8 -0,67 11 3 10,00 40 29 30,34 306,347 15 50 110 383 11740
% 58

16 63 ASEL SARIGEÇİLİ 7C 8 5 6,33 5 4 3,67 4 4 2,67 7 2 6,33 4 8 1,33 8 6 6,00 36 29 26,33 294,158 16 52 118 411 12693
% 62

17 213 OĞUZHAN KARAVELİOGLU7C 9 6 7,00 3 7 0,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 2 13 -2,33 10 5 8,33 34 41 20,33 281,847 17 56 130 437 13622
% 67

18 96 NİSA SEZGİNLER 7C 9 5 7,33 4 6 2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 2 9 -1,00 6 4 4,67 32 33 21,00 275,087 18 57 136 452 14134
% 69

19 52 YASEMİN GÜL KURT 7C 8 7 5,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 6 9 3,00 4 11 0,33 28 47 12,33 249,375 19 64 164 507 15998
% 78

20 60 MUSTAFA ÇAM 7C 8 7 5,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 4 11 0,33 6 9 3,00 26 49 9,67 244,768 20 69 174 520 16298
% 80

21 243 SENANUR SÜRER 7C 7 6 5,00 2 7 -0,33 6 3 5,00 2 6 0,00 1 9 -2,00 6 6 4,00 24 37 11,67 243,632 21 70 175 521 16378
% 80

22 169 EMİNE NUR NARİN 7C 7 8 4,33 4 5 2,33 3 5 1,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 24 48 7,98 228,922 22 74 187 544 17444
% 86

23 0 HİTAM  BATAHİ 7C 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 6 1,00 6 8 3,33 3 11 -0,67 23 49 6,66 227,780 23 75 189 546 17528
% 86

24 6049 SECE BATAHİ 7C 4 11 0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 19 56 0,33 195,159 24 84 219 592 19448
% 95

25 163 SEMİHA YILMAZ 7C 3 11 -0,67 4 6 2,00 5 4 3,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 20 53 2,33 192,455 25 86 223 596 19560
% 96
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7D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI94 248 646 20387

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,49 6 4 4,76 6 4 4,39 5 3 3,87 7 5 5,35 8 5 6,50 41 26 32,36 325,460

Okul Ortalaması 9 5 7,12 6 4 4,15 5 4 3,90 5 4 3,40 6 6 4,35 8 6 5,48 38 30 28,40 308,270

SINIF: 7D

KATILIMLAR

1 151 ELİF IRAZ DEMİRDÖVEN7D 14 1 13,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 14 0 14,00 14 1 13,67 69 5 67,34 471,955 1 3 3 11 413
% 2,03

2 204 SILA NAZ GEMALMAZ 7D 14 1 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 14 1 13,67 13 2 12,33 66 9 63,01 457,993 2 4 4 25 974
% 4,78

3 104 ZEYNEP ECE GÜN 7D 12 3 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 14 1 13,67 13 1 12,67 64 10 60,67 443,502 3 5 9 56 1761
% 8,64

4 181 HATİCE MELEK TUTAR 7D 12 1 11,67 10 0 10,00 5 4 3,67 6 4 4,67 15 0 15,00 13 2 12,33 61 11 57,34 442,431 4 6 10 58 1804
% 8,85

5 299 GÖKÇE MELEK UZ 7D 10 5 8,33 9 1 8,67 8 1 7,67 3 2 2,33 11 3 10,00 15 0 15,00 56 12 52,00 413,512 5 12 25 109 3614
% 18

6 179 MELİSDÇÖREKLİ 7D 13 2 12,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 12 2 11,33 11 4 9,67 57 17 51,33 412,889 6 13 26 111 3654
% 18

7 650 HİRA KÜTÜK 7D 12 2 11,33 6 4 4,67 8 2 7,33 8 0 8,00 8 5 6,33 14 1 13,67 56 14 51,33 404,932 7 17 32 135 4228
% 21

8 87 UMUT ÇEVİK 7D 10 4 8,67 7 3 6,00 5 4 3,67 4 6 2,00 11 4 9,67 13 2 12,33 50 23 42,34 383,815 8 22 40 185 5778
% 28

9 206 FATMA GÜNDOĞAN 7D 12 3 11,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 1 7,67 12 3 11,00 6 6 4,00 54 17 48,34 382,348 9 23 43 190 5902
% 29

10 8 ADA BAŞCI 7D 10 4 8,67 9 0 9,00 6 2 5,33 4 6 2,00 12 3 11,00 7 2 6,33 48 17 42,33 370,000 10 28 54 226 6845
% 34

11 19 ZEYNEP ERİKAN 7D 10 5 8,33 7 3 6,00 4 6 2,00 6 2 5,33 7 5 5,33 6 6 4,00 40 27 30,99 317,606 11 46 98 347 10886
% 53

12 14 RASHA M AEID 7D 6 9 3,00 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 9 6 7,00 8 7 5,67 35 40 21,68 292,264 12 53 120 415 12829
% 63

13 190 YAĞIZ KAĞAN YETİM 7D 8 3 7,00 4 5 2,33 3 6 1,00 5 5 3,33 8 4 6,67 3 8 0,33 31 31 20,66 284,421 13 54 125 427 13396
% 66

14 290 UMUT MUTLU 7D 7 6 5,00 5 5 3,33 6 3 5,00 4 6 2,00 6 8 3,33 5 10 1,67 33 38 20,33 271,635 14 58 139 460 14385
% 71

15 58 MEHMET EREM ALTUNOK7D 8 6 6,00 4 4 2,67 6 3 5,00 5 3 4,00 3 10 -0,33 5 6 3,00 31 32 20,34 266,787 15 59 145 472 14742
% 72

16 47 NURTEN KARAMAN 7D 8 7 5,67 5 4 3,67 7 3 6,00 4 6 2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 32 42 18,00 255,326 16 60 155 493 15553
% 76

17 284 YUSU 7D 7 8 4,33 3 7 0,67 9 1 8,67 3 7 0,67 7 6 5,00 0 11 -3,67 29 40 15,67 249,785 17 63 161 502 15958
% 78

18 106 MUSTAFA SELİM AKSOY7D 4 11 0,33 1 9 -2,00 8 2 7,33 4 6 2,00 7 8 4,33 5 10 1,67 29 46 13,66 245,774 18 66 171 517 16230
% 80

19 614 DEMİR BARIL 7D 6 9 3,00 6 4 4,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 31 44 16,33 245,656 19 67 172 518 16239
% 80

20 85 MUSTAFA EFE  BALCI 7D 6 9 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 9 6 7,00 28 47 12,34 245,064 20 68 173 519 16279
% 80

21 153 BUSENUR BAKİ 7D 6 8 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 5 3 4,00 3 9 0,00 3 12 -1,00 25 44 10,33 224,077 21 77 191 551 17754
% 87

22 161 SAMET KÖŞGEROĞLU 7D 4 11 0,33 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 26 49 9,67 219,804 22 80 197 558 18039
% 88

23 159 HALİT  KOÇ 7D 2 13 -2,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 6 9 3,00 22 53 4,34 214,773 23 81 205 568 18364
% 90

24 147 ADNAN EFE TURGUT 7D 5 9 2,00 2 8 -0,67 1 8 -1,67 1 7 -1,33 4 7 1,67 1 12 -3,00 14 51 -3,00 191,122 24 88 226 601 19619
% 96

25 124 CELAL CAN KILIÇVUR 7D 4 11 0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 14 -3,67 3 11 -0,67 18 56 -0,67 180,484 25 91 238 618 19964
% 98
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SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 1 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 75 0 0 0,00 0 0,00 28,39 32,36

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 0 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HALA Y İ N 137  A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
222,345 325,460 1 79 195 556 17869

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 1 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 2,00 7,12 7,49

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,33 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,00 3,90 4,39

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,67 3,40 3,87

Matematik 15 4 11 0,33 2 0,33 4,35 5,35

Fen 15 4 11 0,33 2 0,33 5,48 6,50

Toplam: 75 25 49 8,67 12 8,67 28,39 32,36

Sözel (TÜR)  Bca*aDcabAdbDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCdBAbCca

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) aAdABdcabB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) adbcbBaBCd

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbcDbbbBcadBdca

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) bcbaAdbcbABdBba

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 4 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 4 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN GÜLEÇ 83 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
376,844 325,460 6 25 46 206 6298

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 22 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 2 10,33 69 7,58 7,12 7,49

Tarih 10 7 2 6,33 63 4,29 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 3,80 3,90 4,39

İngilizce 10 7 0 7,00 70 3,77 3,40 3,87

Matematik 15 12 2 11,33 76 4,62 4,35 5,35

Fen 15 6 5 4,33 29 4,62 5,48 6,50

Toplam: 75 50 13 45,67 61 28,68 28,39 32,36

Sözel (TÜR)  dBC ACbAADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) cDdAAC BCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cBBCACD Dd

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)   ADABD CD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACcDBaB CBAC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN)  B  AcDAB acDbd

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 0 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 0 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 0 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 0 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 1 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE MANSUR 149 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,824 325,460 8 31 65 253 7804

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 22 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 7,58 7,12 7,49

Tarih 10 4 5 2,33 23 4,29 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,80 3,90 4,39

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,77 3,40 3,87

Matematik 15 10 3 9,00 60 4,62 4,35 5,35

Fen 15 5 6 3,00 20 4,62 5,48 6,50

Toplam: 75 47 20 40,33 54 28,68 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CBdB CDACDAdCDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCda AbBc

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACAadDaDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDdCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbADDACcD  BABb

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBb b aA d bc

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 2 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 2 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 1 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 0 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜLNİSA RÜMER 37 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
191,894 325,460 19 87 224 598 19590

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 22 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 8 2,33 16 7,58 7,12 7,49

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,29 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 3,80 3,90 4,39

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,77 3,40 3,87

Matematik 15 1 14 -3,67 -24 4,62 4,35 5,35

Fen 15 5 10 1,67 11 4,62 5,48 6,50

Toplam: 75 17 56 -1,67 -2 28,68 28,39 32,36

Sözel (TÜR) cdaC AacAbc DCa

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) abcdAabBaA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cddbAdbdcd

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) addabcDAdc

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) dcadCaacadcdabd

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) aBAdAdDdcddacCc

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 0 4 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 0 5 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 7 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 4 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ÇELİK 66 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
418,787 325,460 2 10 20 97 3256

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 22 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 7,58 7,12 7,49

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,29 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,80 3,90 4,39

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,77 3,40 3,87

Matematik 15 14 1 13,67 91 4,62 4,35 5,35

Fen 15 10 3 9,00 60 4,62 5,48 6,50

Toplam: 75 59 14 54,33 72 28,68 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CBbBBCaACDAACDa

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCdBbACBc

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbCAcBDCDa

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) ACADDACBDCBBABa

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CB B dAADAcCaDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 8 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 1 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DUMU ELCELUL 700 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
187,738 325,460 20 89 229 607 19749

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 22 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 3,33 22 7,58 7,12 7,49

Tarih 10 0 10 -3,33 -33 4,29 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 3,80 3,90 4,39

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,77 3,40 3,87

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 4,62 4,35 5,35

Fen 15 4 10 0,67 4 4,62 5,48 6,50

Toplam: 75 14 59 -5,67 -8 28,68 28,39 32,36

Sözel (TÜR) ABdCDAaDbbcac d

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aaabdacdac

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) badbcaacba

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) cbAcAaadba

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) bbcbacbBDacbaca

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbcbbbAcba*bC 

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 0 4 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 0 5 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 0 5 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 0 8 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR KEKİLLİ 195 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,834 325,460 10 34 68 265 8276

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 22 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 7,58 7,12 7,49

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,29 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 3,80 3,90 4,39

İngilizce 10 5 3 4,00 40 3,77 3,40 3,87

Matematik 15 8 5 6,33 42 4,62 4,35 5,35

Fen 15 8 3 7,00 47 4,62 5,48 6,50

Toplam: 75 44 19 37,67 50 28,68 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CBA BaDACDddCDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCdddACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) C CAcdDC  

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) D CcAcD Cd

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AaAbaACcaC B BD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) C CBdd ADd CB D

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 1 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 5 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 1 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA KAZ 135 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
374,368 325,460 7 27 49 212 6495

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 22 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 3 8,00 53 7,58 7,12 7,49

Tarih 10 7 2 6,33 63 4,29 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,80 3,90 4,39

İngilizce 10 8 0 8,00 80 3,77 3,40 3,87

Matematik 15 8 2 7,33 49 4,62 4,35 5,35

Fen 15 10 3 9,00 60 4,62 5,48 6,50

Toplam: 75 51 11 47,33 63 28,68 28,39 32,36

Sözel (TÜR) AcBC  CbAAD DCa

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDdAAC BCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABdCACDBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) B ADABDAC 

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) Ab ACcDB B C A 

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBABAAa Bb cDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 1 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 0 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 2 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 0 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 0 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GİKRET BURKAÇ 666 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
204,761 325,460 17 82 216 584 18998

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 22 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 7,58 7,12 7,49

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,29 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 3,80 3,90 4,39

İngilizce 10 1 6 -1,00 -10 3,77 3,40 3,87

Matematik 15 1 10 -2,33 -16 4,62 4,35 5,35

Fen 15 5 10 1,67 11 4,62 5,48 6,50

Toplam: 75 19 48 3,00 4 28,68 28,39 32,36

Sözel (TÜR) aBAccbDddcbdCDa

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABdcBdAdab

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) aAbcBccb B

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) cbaD  c db

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) b  bcbCcbacc d 

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CcdcbcdADdaCabD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 0 5 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 2 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 4 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 5 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR ÇAKIR 154 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
174,734 325,460 22 92 243 625 20059

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 22 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 7,58 7,12 7,49

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 4,29 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,80 3,90 4,39

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,77 3,40 3,87

Matematik 15 4 11 0,33 2 4,62 4,35 5,35

Fen 15 1 14 -3,67 -24 4,62 5,48 6,50

Toplam: 75 16 59 -3,67 -5 28,68 28,39 32,36

Sözel (TÜR) cadbcbacbADCbad

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BcBdbabdac

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) dBBCcbacDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) adcDcacdab

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) cbcdbBDaccAbacC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) bdbaddcAcdacbac

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 0 5 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 5 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 4 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA ÇABUK 175 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
319,344 325,460 13 45 96 343 10756

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 22 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 7,58 7,12 7,49

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,29 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,80 3,90 4,39

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 3,77 3,40 3,87

Matematik 15 3 1 2,67 18 4,62 4,35 5,35

Fen 15 10 3 9,00 60 4,62 5,48 6,50

Toplam: 75 35 22 27,67 37 28,68 28,39 32,36

Sözel (TÜR)  cBbDACbAADCcCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) dDBbACABCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) AcaadCbdDd

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) cadab   C 

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT)   D CB        b

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbBAADc  BaDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 2 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 1 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 0 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 1 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İBRA İM ŞENOL 599 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
243,362 325,460 16 71 176 522 16399

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 22 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 6 5,00 33 7,58 7,12 7,49

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,29 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,80 3,90 4,39

İngilizce 10 2 4 0,67 7 3,77 3,40 3,87

Matematik 15 2 5 0,33 2 4,62 4,35 5,35

Fen 15 2 4 0,67 4 4,62 5,48 6,50

Toplam: 75 23 29 13,33 18 28,68 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CdABB  AdbcACca

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) AcCcddACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACcccDabc

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) D Cbdab   

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) cbAaD  c      a

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) bcaBdB         

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 3 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALİ FERSAK 601 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
307,254 325,460 15 49 108 380 11671

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 22 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 7,58 7,12 7,49

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,29 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,80 3,90 4,39

İngilizce 10 3 6 1,00 10 3,77 3,40 3,87

Matematik 15 6 3 5,00 33 4,62 4,35 5,35

Fen 15 10 5 8,33 56 4,62 5,48 6,50

Toplam: 75 38 30 28,00 37 28,68 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CBcacbDdCbdACbb

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCAddACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CdCAcdDCDa

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG)  cbaAcDaCd

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT)  C  DACaD  Bc a

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBadbBAAbABCBcD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 2 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 1 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 1 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET SÖNMEZ TEMİ R 210 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
194,060 325,460 18 85 220 593 19489

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 22 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 7,58 7,12 7,49

Tarih 10 2 6 0,00 0 4,29 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,80 3,90 4,39

İngilizce 10 1 6 -1,00 -10 3,77 3,40 3,87

Matematik 15 2 10 -1,33 -9 4,62 4,35 5,35

Fen 15 4 11 0,33 2 4,62 5,48 6,50

Toplam: 75 17 50 0,33 0 28,68 28,39 32,36

Sözel (TÜR) badabcaDcdDbcCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aDacbdcB  

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABdCcbaaDd

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)    abcDdda

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT)  a  bcaaDcbdBdd

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) adccbAcbdaBDDac

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 2 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 3 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 3 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 2 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 5 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEL   * İKAN 18 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
348,314 325,460 11 36 71 273 8476

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 22 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 7,58 7,12 7,49

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,29 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,80 3,90 4,39

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,77 3,40 3,87

Matematik 15 7 7 4,67 31 4,62 4,35 5,35

Fen 15 6 8 3,33 22 4,62 5,48 6,50

Toplam: 75 47 25 38,67 52 28,68 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CBABBCDACDAdCDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) AaCdBAcCBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN)  bCABBDdDc

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) cACbABDdCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) cbdDaACBDCacdB 

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) bdaBbcAbcAB BcD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 2 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED EMİN ATAY 609 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
425,791 325,460 1 9 17 84 2770

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 22 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 7,58 7,12 7,49

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,29 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,80 3,90 4,39

İngilizce 10 8 1 7,67 77 3,77 3,40 3,87

Matematik 15 11 2 10,33 69 4,62 4,35 5,35

Fen 15 14 1 13,67 91 4,62 5,48 6,50

Toplam: 75 59 11 55,33 74 28,68 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CB BBCaACbAACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) cBCdBAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACbc DbDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABc CA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AdADDAdBDCBB B 

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBdBAADABCBDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 2 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 0 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BUDULGAN 54 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
307,472 325,460 14 48 107 379 11651

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 22 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 7,58 7,12 7,49

Tarih 10 6 3 5,00 50 4,29 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 3,80 3,90 4,39

İngilizce 10 5 2 4,33 43 3,77 3,40 3,87

Matematik 15 4 2 3,33 22 4,62 4,35 5,35

Fen 15 5 6 3,00 20 4,62 5,48 6,50

Toplam: 75 36 19 29,67 40 28,68 28,39 32,36

Sözel (TÜR) AB aDbCbAADCDCc

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDabcC BCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) dBdCAC  DC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)  CADAB  ab

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDc  bB       

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) Cd d ADAcddcD  

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 2 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 0 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 1 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 1 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 0 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ENES KAYA 41 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
183,410 325,460 21 90 236 615 19873

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 22 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 7,58 7,12 7,49

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,29 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,80 3,90 4,39

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 3,77 3,40 3,87

Matematik 15 1 4 -0,33 -2 4,62 4,35 5,35

Fen 15 2 13 -2,33 -16 4,62 5,48 6,50

Toplam: 75 13 52 -4,33 -6 28,68 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CBbaBCccbbAcbba

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) AaCbBbcaca

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbdbBabbca

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) cbacdabcbc

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) Abbca          

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) acaccabbDAcdcbc

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 0 5 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 4 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 0 4 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 0 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER BARAN YALÇIN 128 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
416,111 325,460 3 11 21 100 3444

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 22 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 7,58 7,12 7,49

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,29 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,80 3,90 4,39

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,77 3,40 3,87

Matematik 15 10 3 9,00 60 4,62 4,35 5,35

Fen 15 11 4 9,67 64 4,62 5,48 6,50

Toplam: 75 61 12 57,00 76 28,68 28,39 32,36

Sözel (TÜR) ABBCcACbAADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBbACABCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) AcaCACDBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCADABDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACBD aB CcdC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) bBbBAADAcbBDDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ DUMAN 97 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,383 325,460 12 42 85 311 9789

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 22 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 0 14,00 93 7,58 7,12 7,49

Tarih 10 5 4 3,67 37 4,29 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 3,80 3,90 4,39

İngilizce 10 7 2 6,33 63 3,77 3,40 3,87

Matematik 15 5 7 2,67 18 4,62 4,35 5,35

Fen 15 4 6 2,00 13 4,62 5,48 6,50

Toplam: 75 42 21 35,00 47 28,68 28,39 32,36

Sözel (TÜR) ABBCDACD ADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BadcAd BCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) Ac CACDBDd

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)  CADABDbCb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AbDcaBDc cd aA 

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN)  Bb AccABd c b 

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 1 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 1 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 3 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜSTEM OKÇUOĞLU 8080 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
383,850 325,460 5 21 39 184 5776

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 22 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 7,58 7,12 7,49

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,29 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,80 3,90 4,39

İngilizce 10 6 3 5,00 50 3,77 3,40 3,87

Matematik 15 10 1 9,67 64 4,62 4,35 5,35

Fen 15 9 6 7,00 47 4,62 5,48 6,50

Toplam: 75 53 16 47,67 64 28,68 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CBABcCbACDbACD 

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCABdACaD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACABdDCDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) cACbABDdC 

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AaADDACBD BB   

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) baCBbddADABCBcD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 0 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SARA MANSUR 191 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
383,876 325,460 4 20 38 183 5771

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 22 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 7,58 7,12 7,49

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,29 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,80 3,90 4,39

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,77 3,40 3,87

Matematik 15 7 3 6,00 40 4,62 4,35 5,35

Fen 15 12 2 11,33 76 4,62 5,48 6,50

Toplam: 75 52 17 46,33 62 28,68 28,39 32,36

Sözel (TÜR) ABBCaACDbbDCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAACcBCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) dcdCbCDBDb

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) cCADABaACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AD ACaDBbd C   

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBAdAAcA CBDDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 1 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 0 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KAÇAR 173 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,528 325,460 9 33 67 262 8141

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 22 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 7,58 7,12 7,49

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,29 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 3,80 3,90 4,39

İngilizce 10 7 2 6,33 63 3,77 3,40 3,87

Matematik 15 11 3 10,00 67 4,62 4,35 5,35

Fen 15 6 9 3,00 20 4,62 5,48 6,50

Toplam: 75 47 24 39,00 52 28,68 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CBbBBCDbCDAbCD 

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCAabbCBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACcBdD bc

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DdCDABD Cd

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbADDACBDC BAda

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CabBbdbcccBCBaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 2 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 1 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN BAĞLAR 162 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
346,290 325,460 7 37 72 277 8640

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 20 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,73 7,12 7,49

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,40 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,48 3,90 4,39

İngilizce 10 6 3 5,00 50 3,18 3,40 3,87

Matematik 15 5 5 3,33 22 4,02 4,35 5,35

Fen 15 11 4 9,67 64 5,13 5,48 6,50

Toplam: 75 45 24 37,00 49 26,95 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CBbBcCDACDbdCDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCABdACaD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CdCbcdDCDd

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) adCDAB dCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) bbAcD CBa  B c 

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBdBAADAddBbD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 3 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASUMAN ATASEVER 148 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,585 325,460 15 72 178 525 16459

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 20 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 7,73 7,12 7,49

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,40 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 3,48 3,90 4,39

Matematik 15 3 5 1,33 9 4,02 4,35 5,35

Fen 15 5 9 2,00 13 5,13 5,48 6,50

Toplam: 75 21 33 10,00 13 26,95 28,39 32,36

Sözel (TÜR) Aad aACccADCaCc

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aDdbdCdaCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cc d CDaDd

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sayısal (MAT) Ab  CcaB     cb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) dBb dADdcbBDcbc

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 0 5 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 2 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 3 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 4 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 1 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA YURT 197 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
406,013 325,460 5 16 31 133 4143

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 20 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 7,73 7,12 7,49

Tarih 10 7 2 6,33 63 3,40 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,48 3,90 4,39

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,18 3,40 3,87

Matematik 15 10 5 8,33 56 4,02 4,35 5,35

Fen 15 11 4 9,67 64 5,13 5,48 6,50

Toplam: 75 57 17 51,33 68 26,95 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CBABBCDACDdACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR)  BCdBdACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CdCcBdDdDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDcBDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbAaDAbcDCBBAcD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBAcAADAdCacD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 2 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU CAN 75 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
436,606 325,460 3 8 12 66 2133

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 20 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 7,73 7,12 7,49

Tarih 10 7 2 6,33 63 3,40 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,48 3,90 4,39

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,18 3,40 3,87

Matematik 15 12 3 11,00 73 4,02 4,35 5,35

Fen 15 11 4 9,67 64 5,13 5,48 6,50

Toplam: 75 63 11 59,33 79 26,95 28,39 32,36

Sözel (TÜR) ABBCDACDAADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aDaAAC BCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABaCdCDBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCADABDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AaDACcDBDBACBAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CcbBAADAdCaDDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 0 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU KAYIŞLIOĞLU 13 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
250,665 325,460 13 62 160 500 15891

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 20 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 7,73 7,12 7,49

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 3,40 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,48 3,90 4,39

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,18 3,40 3,87

Matematik 15 5 10 1,67 11 4,02 4,35 5,35

Fen 15 6 9 3,00 20 5,13 5,48 6,50

Toplam: 75 30 45 15,00 20 26,95 28,39 32,36

Sözel (TÜR) caadaAbcAbDCcCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BadbdbbaCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABcCbdacDa

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) aCdDABDbCD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AbDdCdbacBdbBda

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) bBbadcaABCdccCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 0 5 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 4 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN ŞEREMET 127 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
284,083 325,460 11 55 126 429 13422

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 20 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 7,73 7,12 7,49

Tarih 10 6 3 5,00 50 3,40 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 3,48 3,90 4,39

İngilizce 10 1 0 1,00 10 3,18 3,40 3,87

Matematik 15 6 5 4,33 29 4,02 4,35 5,35

Fen 15 4 8 1,33 9 5,13 5,48 6,50

Toplam: 75 30 25 21,67 29 26,95 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CcAaaCbACbAACD 

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR)  BCAdbACBb

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) abCbBdDC  

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG)     A     

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AaAaabCBD  a B 

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) bdC A dd AcdBab

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 1 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 2 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 0 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 3 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZAN ZEHRA ÇELENK 187 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
438,294 325,460 2 7 11 63 2043

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 20 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 7,73 7,12 7,49

Tarih 10 5 4 3,67 37 3,40 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,48 3,90 4,39

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,18 3,40 3,87

Matematik 15 11 4 9,67 64 4,02 4,35 5,35

Fen 15 14 1 13,67 91 5,13 5,48 6,50

Toplam: 75 61 13 56,67 76 26,95 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CBABBCDACDAACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR)  dCAdAcCaD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbCcBBDbDd

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbAbDACBDCBBAcb

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBABAAbABCBDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 2 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL UĞUR UKILIÇ 152 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
295,829 325,460 10 51 117 407 12572

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 20 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 1 8,67 58 7,73 7,12 7,49

Tarih 10 5 4 3,67 37 3,40 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 3,48 3,90 4,39

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,18 3,40 3,87

Matematik 15 6 3 5,00 33 4,02 4,35 5,35

Fen 15 4 6 2,00 13 5,13 5,48 6,50

Toplam: 75 31 24 23,00 31 26,95 28,39 32,36

Sözel (TÜR) A BC A  dAD DCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDdddCd CA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) AcdCdCD   

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) abcDbBDbab

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) Aba CBDB     Ab

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN)   c bcDAB  abCc

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 3 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 1 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 2 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 3 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 0 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASA  MERT KURTAR 194 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
223,849 325,460 18 78 192 553 17776

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 20 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 7 0,67 4 7,73 7,12 7,49

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,40 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,48 3,90 4,39

Fen 15 4 6 2,00 13 5,13 5,48 6,50

Toplam: 75 17 23 9,33 12 26,95 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CBdaaCbcbc     

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCABdAbab

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbCdddDCDc

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sayısal (FEN) adacABdcDA     

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 1 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR KÖYYAR 90 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
201,813 325,460 19 83 217 585 19148

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 20 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 6 5,00 33 7,73 7,12 7,49

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,40 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 3,48 3,90 4,39

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 3,18 3,40 3,87

Matematik 15 1 14 -3,67 -24 4,02 4,35 5,35

Fen 15 3 11 -0,67 -4 5,13 5,48 6,50

Toplam: 75 18 48 2,00 3 26,95 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CB BdCDb bcdCDb

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) babdBAbCaD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) Cb bccbaDd

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) bcdcA     

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) cbcbbcbaDdadbac

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) Cdbdba bDAcaccc

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 0 4 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 2 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 7 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 4 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 0 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN BERKE ÖNDER 188 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
309,982 325,460 9 47 106 373 11459

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 20 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 7,73 7,12 7,49

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,40 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,48 3,90 4,39

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,18 3,40 3,87

Matematik 15 8 6 6,00 40 4,02 4,35 5,35

Fen 15 5 10 1,67 11 5,13 5,48 6,50

Toplam: 75 37 37 24,67 33 26,95 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CBAaBCbACDbACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dcdbaAACca

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CdCABBDdca

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) acdbAcaBbA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AdADDACcDCcdba 

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) bBbBddbADbBdcba

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 0 4 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED KAAN ANDIÇ 198 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
337,826 325,460 8 41 80 298 9306

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 20 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 3 8,00 53 7,73 7,12 7,49

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,40 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 3,48 3,90 4,39

İngilizce 10 5 4 3,67 37 3,18 3,40 3,87

Matematik 15 9 4 7,67 51 4,02 4,35 5,35

Fen 15 8 7 5,67 38 5,13 5,48 6,50

Toplam: 75 43 25 34,67 46 26,95 28,39 32,36

Sözel (TÜR) ABBb AC  daCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aDBbACdBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cB CbCDdDb

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) cCdDAB dCa

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACBDdaa  BAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) bBAdAAbABCdcbCa

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 2 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZMİYE AVCI 155 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
475,346 325,460 1 2 2 8 314

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 20 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 0 14,00 93 7,73 7,12 7,49

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,40 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,48 3,90 4,39

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,18 3,40 3,87

Matematik 15 14 1 13,67 91 4,02 4,35 5,35

Fen 15 15 0 15,00 100 5,13 5,48 6,50

Toplam: 75 69 5 67,33 90 26,95 28,39 32,36

Sözel (TÜR) ABBCD CDAADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBdACdBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cBBCACDBDb

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCADABDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACBDBaBACBAC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBABAADABCBDDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 8 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RİYAD ŞIKRİ 59 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
225,198 325,460 17 76 190 550 17688

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 20 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 7,73 7,12 7,49

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,40 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,48 3,90 4,39

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,18 3,40 3,87

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 4,02 4,35 5,35

Fen 15 4 11 0,33 2 5,13 5,48 6,50

Toplam: 75 25 50 8,33 11 26,95 28,39 32,36

Sözel (TÜR) aBAcdbDACDccaDa

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCAcAdaca

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbdcdBDCba

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) abdbAcDabA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbAcad*dbCadbca

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CddabdAbcAaCcac

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 7 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SEBAHATTİN BAZ 68 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
247,247 325,460 14 65 169 514 16137

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 20 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 7,73 7,12 7,49

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,40 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 3,48 3,90 4,39

Matematik 15 2 8 -0,67 -4 4,02 4,35 5,35

Fen 15 7 6 5,00 33 5,13 5,48 6,50

Toplam: 75 23 34 11,67 16 26,95 28,39 32,36

Sözel (TÜR) bccdDACaAADaDbc

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aDcdACdcCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ccaCbaDcc 

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sayısal (MAT) dabcdccBDa     

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBcBAdbAaadD C 

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 0 4 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 0 6 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SELVİNAZ CAN 208 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
409,259 325,460 4 14 29 124 3921

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 20 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,73 7,12 7,49

Tarih 10 9 1 8,67 87 3,40 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,48 3,90 4,39

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,18 3,40 3,87

Matematik 15 11 3 10,00 67 4,02 4,35 5,35

Fen 15 13 2 12,33 82 5,13 5,48 6,50

Toplam: 75 58 16 52,67 70 26,95 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CBAaBCDcaDAbCDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCdBAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbCAcdDCDd

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACbABDcCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbADDACcDC BABc

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBAdAADABCBaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 2 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ KAYA 158 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
142,478 325,460 20 93 247 631 20258

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 20 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 7,73 7,12 7,49

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 3,40 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 3,48 3,90 4,39

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 3,18 3,40 3,87

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 4,02 4,35 5,35

Fen 15 0 15 -5,00 -33 5,13 5,48 6,50

Toplam: 75 8 67 -14,33 -19 26,95 28,39 32,36

Sözel (TÜR) dcBaabdbAbcdbCd

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) caaddbcaCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) Aacdbacabd

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) adcaccabdb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AbcbdaDcacbadAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) acbadccbadcbada

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 0 5 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 4 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 4 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU EREN EYNUR 53 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
382,168 325,460 6 24 44 191 5920

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 20 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 7,73 7,12 7,49

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,40 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,48 3,90 4,39

İngilizce 10 4 4 2,67 27 3,18 3,40 3,87

Matematik 15 8 4 6,67 44 4,02 4,35 5,35

Fen 15 12 2 11,33 76 5,13 5,48 6,50

Toplam: 75 50 19 43,67 58 26,95 28,39 32,36

Sözel (TÜR) ABBCbAdDdADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BaBbACdBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) dBBCdCDaDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dbdDABa  D

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AaD CBaB BdC Ab

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBABAcDA CBDDbB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 2 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 3 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 0 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 1 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN UÇARR 165 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
252,414 325,460 12 61 159 499 15771

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 20 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 5 5,33 36 7,73 7,12 7,49

Tarih 10 1 6 -1,00 -10 3,40 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 3,48 3,90 4,39

İngilizce 10 4 3 3,00 30 3,18 3,40 3,87

Matematik 15 3 8 0,33 2 4,02 4,35 5,35

Fen 15 4 8 1,33 9 5,13 5,48 6,50

Toplam: 75 26 31 15,67 21 26,95 28,39 32,36

Sözel (TÜR) AdcCa d AbDCDC 

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aaBb   ddb

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABa ACD DC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCd bBc  D

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) dba ddcBD   Bbb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) C AdcAbd d baCd

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 0 3 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 0 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 7 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 0 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KOŞTUR 119 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
235,011 325,460 16 73 185 538 17020

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 20 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 5 5,33 36 7,73 7,12 7,49

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,40 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,48 3,90 4,39

İngilizce 10 0 6 -2,00 -20 3,18 3,40 3,87

Matematik 15 1 10 -2,33 -16 4,02 4,35 5,35

Fen 15 5 7 2,67 18 5,13 5,48 6,50

Toplam: 75 22 38 9,33 12 26,95 28,39 32,36

Sözel (TÜR) bBA Ba dCD bCaD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) bdCbabACcb

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbCcBBDb B

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG)  cdbbc   d

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) Abcbbdd a ddb  

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) ba db bADAc BDb

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 3 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 0 7 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 1 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 0 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ER N HÜKÜMDAR 11 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,236 325,460 6 29 58 235 7126

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 3 10,00 67 7,44 7,12 7,49

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,61 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 3,92 3,90 4,39

İngilizce 10 0 1 -0,33 -3 3,45 3,40 3,87

Matematik 15 9 3 8,00 53 3,21 4,35 5,35

Fen 15 11 4 9,67 64 7,11 5,48 6,50

Toplam: 75 44 17 38,33 51 29,75 28,39 32,36

Sözel (TÜR) bBBC ACaAdDCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BbBAACABCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN)  cBaAdDcDb

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)     d     

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDAbBDBbBA   d

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBAaAbDAcdBDDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 2 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 2 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASEL SARIGEÇİLİ 63 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
294,158 325,460 16 52 118 411 12693

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 5 6,33 42 7,44 7,12 7,49

Tarih 10 5 4 3,67 37 4,61 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 3,92 3,90 4,39

İngilizce 10 7 2 6,33 63 3,45 3,40 3,87

Matematik 15 4 8 1,33 9 3,21 4,35 5,35

Fen 15 8 6 6,00 40 7,11 5,48 6,50

Toplam: 75 36 29 26,33 35 29,75 28,39 32,36

Sözel (TÜR)  aBCc CcAcDCDCc

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BaBdACd aA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN)  ca dCDaDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)  dADABDAaD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AbbcbBbBbd   Ab

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbBdADd CdaDCa

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 2 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 1 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 3 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 5 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 1 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYLENUR YILDIRIM 183 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,013 325,460 13 43 90 328 10352

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,44 7,12 7,49

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,61 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,92 3,90 4,39

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,45 3,40 3,87

Matematik 15 5 10 1,67 11 3,21 4,35 5,35

Fen 15 9 6 7,00 47 7,11 5,48 6,50

Toplam: 75 45 30 35,00 47 29,75 28,39 32,36

Sözel (TÜR) baBCDbCDcdDCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) dDBAACABdA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABaCcdDaDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) cCADbBDACc

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AabAacbBbBcbBcb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CccdAAbABbcDDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN BULUT 156 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,719 325,460 8 32 66 261 8133

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 6 5,00 33 7,44 7,12 7,49

Tarih 10 8 1 7,67 77 4,61 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,92 3,90 4,39

İngilizce 10 4 4 2,67 27 3,45 3,40 3,87

Matematik 15 7 6 5,00 33 3,21 4,35 5,35

Fen 15 14 1 13,67 91 7,11 5,48 6,50

Toplam: 75 46 22 38,67 52 29,75 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CB BB DcCbcdCca

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCdBA CBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACAcBDbbc

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) a CcABD ad

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) bbAaDACBa dB cD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBABAADAcCBDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 1 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 2 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE  KÖROĞLU 192 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
345,478 325,460 10 38 73 278 8692

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 7,44 7,12 7,49

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,61 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,92 3,90 4,39

İngilizce 10 5 4 3,67 37 3,45 3,40 3,87

Matematik 15 5 7 2,67 18 3,21 4,35 5,35

Fen 15 10 4 8,67 58 7,11 5,48 6,50

Toplam: 75 45 25 36,67 49 29,75 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CBAaBCDACDbbCDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) cBCdBdACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CdCcBaDCbB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) bACDABcd d

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbA cACcad a Bb

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBbdAADbcC DD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 0 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 4 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 0 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA YÜZER 48 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
306,347 325,460 15 50 110 383 11740

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,44 7,12 7,49

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,61 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,92 3,90 4,39

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,45 3,40 3,87

Matematik 15 2 8 -0,67 -4 3,21 4,35 5,35

Fen 15 11 3 10,00 67 7,11 5,48 6,50

Toplam: 75 40 29 30,33 40 29,75 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CBAcBCaAbadbCDa

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ddCdBbACaa

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) aACcBdDbDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDdCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) bbdccAb D a  c 

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBb dADAcCBDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 6 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 0 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN YANKI ALTUN 150 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
343,827 325,460 11 39 75 281 8829

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,44 7,12 7,49

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,61 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,92 3,90 4,39

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,45 3,40 3,87

Matematik 15 8 2 7,33 49 3,21 4,35 5,35

Fen 15 10 4 8,67 58 7,11 5,48 6,50

Toplam: 75 44 25 35,67 48 29,75 28,39 32,36

Sözel (TÜR) ABcdDAabbAbCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BaabACABCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cBaadCDdDb

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dbADABDAaD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) Ab ACBa  B C AC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CB BAADABbcabCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 2 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 0 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 0 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA KOÇ 176 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
398,941 325,460 3 18 33 150 4656

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 7,44 7,12 7,49

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,61 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 3,92 3,90 4,39

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,45 3,40 3,87

Matematik 15 5 6 3,00 20 3,21 4,35 5,35

Fen 15 13 2 12,33 82 7,11 5,48 6,50

Toplam: 75 59 11 55,33 74 29,75 28,39 32,36

Sözel (TÜR)  cBbDACDAADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAACABCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABBCACDBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCdDABDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) A DACcacba   Ab

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBABAADABCdaDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 3 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE NUR NARİN 169 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
228,922 325,460 22 74 187 544 17444

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 7,44 7,12 7,49

Tarih 10 4 5 2,33 23 4,61 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 3,92 3,90 4,39

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,45 3,40 3,87

Matematik 15 4 11 0,33 2 3,21 4,35 5,35

Fen 15 4 11 0,33 2 7,11 5,48 6,50

Toplam: 75 24 48 8,00 11 29,75 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CBbaBbacaDdAbDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR)  dCAdbbCaD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) dcbcB DCa 

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) abdccBbcdA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) bbbDDdCccCaadda

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CcadcdAAbcBaccb

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 3 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 2 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 3 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 5 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 4 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN URUS 167 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
387,663 325,460 4 19 37 174 5492

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,44 7,12 7,49

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,61 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,92 3,90 4,39

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,45 3,40 3,87

Matematik 15 10 4 8,67 58 3,21 4,35 5,35

Fen 15 12 3 11,00 73 7,11 5,48 6,50

Toplam: 75 53 21 46,00 61 29,75 28,39 32,36

Sözel (TÜR) bcBCDAdDAADaDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDadACdBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABBCACbaDb

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dCdDABaACb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACcDcDBA cAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CdABAADAcCBbDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HİTAM  BATAHİ 0 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
227,780 325,460 23 75 189 546 17528

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 7,44 7,12 7,49

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 4,61 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,92 3,90 4,39

İngilizce 10 3 6 1,00 10 3,45 3,40 3,87

Matematik 15 6 8 3,33 22 3,21 4,35 5,35

Fen 15 3 11 -0,67 -4 7,11 5,48 6,50

Toplam: 75 23 49 6,67 9 29,75 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CacBBaDcCacAdab

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) babcacdCBc

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) aAdAacbCad

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) bAbDbcDa d

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) cbdDadCBbdBaAB 

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) Cabdd AdDbabdcc

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 0 5 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ASL NBABA 52 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
364,674 325,460 7 30 60 237 7224

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 7,44 7,12 7,49

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,61 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 3,92 3,90 4,39

İngilizce 10 7 2 6,33 63 3,45 3,40 3,87

Matematik 15 9 3 8,00 53 3,21 4,35 5,35

Fen 15 10 2 9,33 62 7,11 5,48 6,50

Toplam: 75 47 19 40,67 54 29,75 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CBAaBCDAabbACD 

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCdabACBa

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CdCcBaD Dd

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DAaDABDd A

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) ACAbDACBaC B  a

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CB B BAADABdaD 

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 2 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 0 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 2 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 2 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 0 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ÇULHA 164 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
337,937 325,460 12 40 79 297 9296

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 7,44 7,12 7,49

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,61 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,92 3,90 4,39

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,45 3,40 3,87

Matematik 15 5 6 3,00 20 3,21 4,35 5,35

Fen 15 10 5 8,33 56 7,11 5,48 6,50

Toplam: 75 42 29 32,33 43 29,75 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CBABBCbACDAbdDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCdcbACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) aACABdDCbB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) adacdBadab

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) bbAcDdCB  da B 

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CaCBABAAbAcCaaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 4 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 3 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE TEPSİ 160 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
477,075 325,460 1 1 1 7 269

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 7,44 7,12 7,49

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,61 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,92 3,90 4,39

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,45 3,40 3,87

Matematik 15 15 0 15,00 100 3,21 4,35 5,35

Fen 15 15 0 15,00 100 7,11 5,48 6,50

Toplam: 75 70 5 68,33 91 29,75 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CBABBbbACDAACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCABAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACcBBDCDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACbABDcCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) ACADDACBDCBBABD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBABAADABCBDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 8 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ ÇINAR ŞİRİN 271 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
320,729 325,460 14 44 93 338 10643

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,44 7,12 7,49

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,61 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,92 3,90 4,39

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,45 3,40 3,87

Matematik 15 5 9 2,00 13 3,21 4,35 5,35

Fen 15 9 6 7,00 47 7,11 5,48 6,50

Toplam: 75 42 32 31,33 42 29,75 28,39 32,36

Sözel (TÜR) bBBCaACDcADCDCd

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aDBdACdBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) dBaCcCbdbd

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dCADABaACb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) dbDACcDaaBb ccb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbdAADAcadcDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 4 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 5 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ÇAM 60 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
244,768 325,460 20 69 174 520 16298

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,44 7,12 7,49

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,61 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 3,92 3,90 4,39

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 3,45 3,40 3,87

Matematik 15 4 11 0,33 2 3,21 4,35 5,35

Fen 15 6 9 3,00 20 7,11 5,48 6,50

Toplam: 75 26 49 9,67 13 29,75 28,39 32,36

Sözel (TÜR) aBAdcCacaDdACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) bcCABAACaD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) adbcaccaDc

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) bddbbabdab

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) caAcbbaBaaaBdcD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CaCaABcdaccCcDa

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 0 5 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 4 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NADİDE ÇİNÇİK 32 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
348,837 325,460 9 35 70 272 8432

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,44 7,12 7,49

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,61 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,92 3,90 4,39

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,45 3,40 3,87

Matematik 15 4 10 0,67 4 3,21 4,35 5,35

Fen 15 12 3 11,00 73 7,11 5,48 6,50

Toplam: 75 49 25 40,67 54 29,75 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CBbBBCaACbAAdDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABbdBdACdD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CdCdBdDCDd

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) dCAacAddcCcabd 

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBbBAAbABCBaD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA SEZGİNLER 96 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
275,087 325,460 18 57 136 452 14134

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 7,44 7,12 7,49

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,61 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,92 3,90 4,39

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,45 3,40 3,87

Matematik 15 2 9 -1,00 -7 3,21 4,35 5,35

Fen 15 6 4 4,67 31 7,11 5,48 6,50

Toplam: 75 32 33 21,00 28 29,75 28,39 32,36

Sözel (TÜR) ABB bbCcAdDaDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aDBbcCdcCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) dBdCbCDcDd

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dCdDABaACa

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) dbabCc  ac  cAd

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CB cdADAcbB    

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 0 5 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 6 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN KARAVELİOGLU 213 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
281,847 325,460 17 56 130 437 13622

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,44 7,12 7,49

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,61 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,92 3,90 4,39

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,45 3,40 3,87

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 3,21 4,35 5,35

Fen 15 10 5 8,33 56 7,11 5,48 6,50

Toplam: 75 34 41 20,33 27 29,75 28,39 32,36

Sözel (TÜR) AdBCaAaDAbDCbaB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) daabbCAcbA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABBCcbDBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) aCdaddbbbD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) dbDbbaacaBcbccb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbdAADAcaBcDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 0 4 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 4 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 7 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 4 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER YILDIRIM 116 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
407,502 325,460 2 15 30 129 4048

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 7,44 7,12 7,49

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,61 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,92 3,90 4,39

İngilizce 10 5 1 4,67 47 3,45 3,40 3,87

Matematik 15 7 5 5,33 36 3,21 4,35 5,35

Fen 15 14 1 13,67 91 7,11 5,48 6,50

Toplam: 75 56 12 52,00 69 29,75 28,39 32,36

Sözel (TÜR) ABBCaACbAADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BccAACABCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) AcBCACDBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCADAc    

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AaDACBacDB   bb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBABAADAcCBDDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 0 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 3 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SECE BATAHİ 6049 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
195,159 325,460 24 84 219 592 19448

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 7,44 7,12 7,49

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,61 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,92 3,90 4,39

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,45 3,40 3,87

Matematik 15 4 11 0,33 2 3,21 4,35 5,35

Fen 15 3 12 -1,00 -7 7,11 5,48 6,50

Toplam: 75 19 56 0,33 0 29,75 28,39 32,36

Sözel (TÜR) bcabDcaadADbbCa

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BcBbdddBdA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cdBdbCcabC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) adcabBcbaa

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AbcbadcdaBcaBAd

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) dBccccbAdCabadd

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 0 5 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 4 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİHA YILMAZ 163 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
192,455 325,460 25 86 223 596 19560

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 11 -0,67 -4 7,44 7,12 7,49

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,61 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 3,92 3,90 4,39

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,45 3,40 3,87

Matematik 15 4 11 0,33 2 3,21 4,35 5,35

Fen 15 2 13 -2,33 -16 7,11 5,48 6,50

Toplam: 75 20 53 2,33 3 29,75 28,39 32,36

Sözel (TÜR) AaBbaAbccc dcbd

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aacbdCABCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABc cdDaDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BddabBabdc

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) bcbdbcDBcdbCBba

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) aBbcAbcdabcaabc

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 2 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 4 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 4 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SENANUR SÜRER 243 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
243,632 325,460 21 70 175 521 16378

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 6 5,00 33 7,44 7,12 7,49

Tarih 10 2 7 -0,33 -3 4,61 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,92 3,90 4,39

İngilizce 10 2 6 0,00 0 3,45 3,40 3,87

Matematik 15 1 9 -2,00 -13 3,21 4,35 5,35

Fen 15 6 6 4,00 27 7,11 5,48 6,50

Toplam: 75 24 37 11,67 16 29,75 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CBb BCD aDcdbbD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCdabd ca

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CbCAB DbDc

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) acC bBadb 

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) A dbac ca dc  c

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) Ca B d dDAcbcDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 1 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 0 3 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 2 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 0 6 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 2 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 1 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 0 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YANKI MUSTAFA YAVUZ 56 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
375,279 325,460 5 26 47 210 6428

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 2 10,33 69 7,44 7,12 7,49

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,61 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,92 3,90 4,39

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,45 3,40 3,87

Matematik 15 9 6 7,00 47 3,21 4,35 5,35

Fen 15 11 4 9,67 64 7,11 5,48 6,50

Toplam: 75 51 22 43,67 58 29,75 28,39 32,36

Sözel (TÜR)  BBC ACbAbDCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAACABCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ccdCACbBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) cCdDABabbD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AaDACcDaDBcCaAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbdAADABCaaDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN GÜL KURT 52 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
249,375 325,460 19 64 164 507 15998

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,44 7,12 7,49

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 4,61 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,92 3,90 4,39

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,45 3,40 3,87

Matematik 15 6 9 3,00 20 3,21 4,35 5,35

Fen 15 4 11 0,33 2 7,11 5,48 6,50

Toplam: 75 28 47 12,33 16 29,75 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CBAaBCbcCDbcaDb

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ccddBbdbac

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CdaAacbbcd

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) acbDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AaADDbaBaacabBc

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBbadcdADccadbc

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 0 5 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 4 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 2 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ADA BAŞCI 8 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,000 325,460 10 28 54 226 6845

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 6,39 7,12 7,49

Tarih 10 9 0 9,00 90 4,36 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 4,52 3,90 4,39

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,44 3,40 3,87

Matematik 15 12 3 11,00 73 5,87 4,35 5,35

Fen 15 7 2 6,33 42 5,29 5,48 6,50

Toplam: 75 48 17 42,33 56 29,87 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CBABBCa dDddCDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR)  BCABAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACAdBDd  

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) cACbddDaCd

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AbADDAdBDCBBABa

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBC cBA     dDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 0 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 1 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 1 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 1 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 0 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 0 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ADNAN EFE TURGUT 147 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
191,122 325,460 24 88 226 601 19619

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 6,39 7,12 7,49

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 4,36 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 1 8 -1,67 -17 4,52 3,90 4,39

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 3,44 3,40 3,87

Matematik 15 4 7 1,67 11 5,87 4,35 5,35

Fen 15 1 12 -3,00 -20 5,29 5,48 6,50

Toplam: 75 14 51 -3,00 -4 29,87 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CBAcdaDAdbdb ba

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) AcaddbAdca

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) Cbbca cdaa

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) acdbca cC 

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) dbd DcCda aB  D

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) Cdacdabbcdcd b 

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 0 4 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 0 4 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 5 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 2 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUSENUR BAKİ 153 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
224,077 325,460 21 77 191 551 17754

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 3,33 22 6,39 7,12 7,49

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,36 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,52 3,90 4,39

İngilizce 10 5 3 4,00 40 3,44 3,40 3,87

Matematik 15 3 9 0,00 0 5,87 4,35 5,35

Fen 15 3 12 -1,00 -7 5,29 5,48 6,50

Toplam: 75 25 44 10,33 14 29,87 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CBAcBCDcbadcdb 

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCdBbbCaa

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) aAbAccDaba

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) cACbABb  A

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AaAcaba aad A c

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) badabBAAcbdbdba

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 6 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 3 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CELAL CAN KILIÇVUR 124 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
180,484 325,460 25 91 238 618 19964

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 6,39 7,12 7,49

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,36 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,52 3,90 4,39

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,44 3,40 3,87

Matematik 15 1 14 -3,67 -24 5,87 4,35 5,35

Fen 15 3 11 -0,67 -4 5,29 5,48 6,50

Toplam: 75 18 56 -0,67 -1 29,87 28,39 32,36

Sözel (TÜR) bcaCabCDdcDdaac

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) cDdbcbABdA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABdacbbdaC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) cabbdcDACb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) dacbCacdacbdabd

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) acdcbAcdBCa bda

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 1 7 13
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 4 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR BARIL 614 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
245,656 325,460 19 67 172 518 16239

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 6,39 7,12 7,49

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,36 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,52 3,90 4,39

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,44 3,40 3,87

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 5,87 4,35 5,35

Fen 15 6 9 3,00 20 5,29 5,48 6,50

Toplam: 75 31 44 16,33 22 29,87 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CcAaBbbbCcddCaD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) cBCAadbCBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACdcdDdDd

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) adCDdBadCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) caAbDcCcbddaccb

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBdBbaAcbABadca

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 5 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 4 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF IRAZ DEMİRDÖVEN 151 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
471,955 325,460 1 3 3 11 413

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 6,39 7,12 7,49

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,36 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 4,52 3,90 4,39

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,44 3,40 3,87

Matematik 15 14 0 14,00 93 5,87 4,35 5,35

Fen 15 14 1 13,67 91 5,29 5,48 6,50

Toplam: 75 69 5 67,33 90 29,87 28,39 32,36

Sözel (TÜR) ABBCDACDAAaCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDdAACAdCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABBCACDBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCADABDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AD ACBDBDBACBAC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbBAADABCBDDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 0 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA GÜNDOĞAN 206 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
382,348 325,460 9 23 43 190 5902

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 6,39 7,12 7,49

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,36 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,52 3,90 4,39

İngilizce 10 8 1 7,67 77 3,44 3,40 3,87

Matematik 15 12 3 11,00 73 5,87 4,35 5,35

Fen 15 6 6 4,00 27 5,29 5,48 6,50

Toplam: 75 54 17 48,33 64 29,87 28,39 32,36

Sözel (TÜR) bBBCadCDAADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BbBAACABCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) AcaCACDcDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG)  CdDABDACD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACBDBaBAbBAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CB cdA  dCacDbB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 2 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE MELEK UZ 299 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
413,512 325,460 5 12 25 109 3614

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,39 7,12 7,49

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,36 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 4,52 3,90 4,39

İngilizce 10 3 2 2,33 23 3,44 3,40 3,87

Matematik 15 11 3 10,00 67 5,87 4,35 5,35

Fen 15 15 0 15,00 100 5,29 5,48 6,50

Toplam: 75 56 12 52,00 69 29,87 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CBbBBCDbaDcbCDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) AaCABAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CdCABBDCD 

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) a   ABD  d

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) bbADDACBDCdBA D

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBABAADABCBDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 0 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 2 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 3 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİT  KOÇ 159 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
214,773 325,460 23 81 205 568 18364

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 -2,33 -16 6,39 7,12 7,49

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,36 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,52 3,90 4,39

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,44 3,40 3,87

Matematik 15 6 9 3,00 20 5,87 4,35 5,35

Fen 15 6 9 3,00 20 5,29 5,48 6,50

Toplam: 75 22 53 4,33 6 29,87 28,39 32,36

Sözel (TÜR) ddcaccbadbadDCa

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDdcAbdcbb

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cBabcdbaaC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dCbbABabdc

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) baDdCBcaDdbCabC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) dBcdbdDABbdDcCa

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 4 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 4 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 4 4 50
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE MELEK TUTAR 181 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
442,431 325,460 4 6 10 58 1804

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 1 11,67 78 6,39 7,12 7,49

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,36 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,52 3,90 4,39

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,44 3,40 3,87

Matematik 15 15 0 15,00 100 5,87 4,35 5,35

Fen 15 13 2 12,33 82 5,29 5,48 6,50

Toplam: 75 61 11 57,33 76 29,87 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CB BBC ACDAbCDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCABAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) aACAc DCba

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) cbCbAcDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) ACADDACBDCBBABD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CdCBbBAADABCBDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 5 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 0 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 8 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA KÜTÜK 650 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
404,932 325,460 7 17 32 135 4228

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 6,39 7,12 7,49

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,36 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,52 3,90 4,39

İngilizce 10 8 0 8,00 80 3,44 3,40 3,87

Matematik 15 8 5 6,33 42 5,87 4,35 5,35

Fen 15 14 1 13,67 91 5,29 5,48 6,50

Toplam: 75 56 14 51,33 68 29,87 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CBbBBCD CDdACDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCAdbACcD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACcBdDCDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) D CDABD CA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) bbADDACaDC Bbc 

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBbBAADABCBDD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 0 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 2 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EREM ALTUNOK 58 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
266,787 325,460 15 59 145 472 14742

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 6,39 7,12 7,49

Tarih 10 4 4 2,67 27 4,36 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,52 3,90 4,39

İngilizce 10 5 3 4,00 40 3,44 3,40 3,87

Matematik 15 3 10 -0,33 -2 5,87 4,35 5,35

Fen 15 5 6 3,00 20 5,29 5,48 6,50

Toplam: 75 31 32 20,33 27 29,87 28,39 32,36

Sözel (TÜR) b cCDbbDdAcCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aDa AC Bbd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABaCdCD Db

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) B cDAB dCb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) cbDdCa d dcacbC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) adc cA cBCB bC 

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 1 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 3 1 60

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 2 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 4 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 3 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 0 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSDÇÖREKLİ 179 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
412,889 325,460 6 13 26 111 3654

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 6,39 7,12 7,49

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,36 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,52 3,90 4,39

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,44 3,40 3,87

Matematik 15 12 2 11,33 76 5,87 4,35 5,35

Fen 15 11 4 9,67 64 5,29 5,48 6,50

Toplam: 75 57 17 51,33 68 29,87 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CBABBCbACDAcCDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) ABCdBdACaD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACAcBDbDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) aACbABadCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) AaADaACBDCBBAB 

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBbBAADABbabD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 0 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA EFE  BALCI 85 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
245,064 325,460 20 68 173 519 16279

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 6,39 7,12 7,49

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,36 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,52 3,90 4,39

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,44 3,40 3,87

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 5,87 4,35 5,35

Fen 15 9 6 7,00 47 5,29 5,48 6,50

Toplam: 75 28 47 12,33 16 29,87 28,39 32,36

Sözel (TÜR) bcBdDdacAbDaDCc

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aadcACbBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cBdCcdbaDb

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) cdAccBadbD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) cabdbaDcbdbdBda

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbdAAaAcCBacCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 4 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 4 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA SELİM AKSOY 106 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
245,774 325,460 18 66 171 517 16230

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 6,39 7,12 7,49

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 4,36 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,52 3,90 4,39

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,44 3,40 3,87

Matematik 15 7 8 4,33 29 5,87 4,35 5,35

Fen 15 5 10 1,67 11 5,29 5,48 6,50

Toplam: 75 29 46 13,67 18 29,87 28,39 32,36

Sözel (TÜR) aBABcaDdbacbdac

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) cabcadcaBb

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACAcdDCDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) bAdccBDaCb

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) bCAaDbCaDbcBAdc

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBdacBdAacBdacb

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 1 3 25
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 0 5 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 4 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NURTEN KARAMAN 47 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
255,326 325,460 16 60 155 493 15553

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,39 7,12 7,49

Tarih 10 5 4 3,67 37 4,36 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,52 3,90 4,39

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,44 3,40 3,87

Matematik 15 4 11 0,33 2 5,87 4,35 5,35

Fen 15 4 11 0,33 2 5,29 5,48 6,50

Toplam: 75 32 42 18,00 24 29,87 28,39 32,36

Sözel (TÜR) AaBbbAaDAdDCDda

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDddAdc CA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) dcaCACDBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCdaABccba

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AbDdddacDBbddca

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) bcccAbadcCBacCc

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 2 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 0 4 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 2 6 25
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RASHA M AEID 14 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
292,264 325,460 12 53 120 415 12829

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 6,39 7,12 7,49

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,36 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,52 3,90 4,39

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,44 3,40 3,87

Matematik 15 9 6 7,00 47 5,87 4,35 5,35

Fen 15 8 7 5,67 38 5,29 5,48 6,50

Toplam: 75 35 40 21,67 29 29,87 28,39 32,36

Sözel (TÜR) bcdCDbCcAcDbcCa

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BbBAbdcadb

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) bcdCAaDBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dbdDcdaACb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDcCBDccaACcbC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) dBcBdADAcbcDcCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 0 4 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET KÖŞGEROĞLU 161 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
219,804 325,460 22 80 197 558 18039

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 6,39 7,12 7,49

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,36 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,52 3,90 4,39

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,44 3,40 3,87

Matematik 15 5 10 1,67 11 5,87 4,35 5,35

Fen 15 3 12 -1,00 -7 5,29 5,48 6,50

Toplam: 75 26 49 9,67 13 29,87 28,39 32,36

Sözel (TÜR) caBdbAabddbbDaB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BaBcAbdcCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) bBBbACDBaa

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) aacDbcDAda

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AbcAaacdbaAbBbC

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) dabaAbbcabBabCa

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 0 3 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 5 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 3 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SILA NAZ GEMALMAZ 204 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
457,993 325,460 2 4 4 25 974

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 6,39 7,12 7,49

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,36 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,52 3,90 4,39

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,44 3,40 3,87

Matematik 15 14 1 13,67 91 5,87 4,35 5,35

Fen 15 13 2 12,33 82 5,29 5,48 6,50

Toplam: 75 66 9 63,00 84 29,87 28,39 32,36

Sözel (TÜR) ABBCDACDAADdDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) BDBAACdBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABaCACDBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BCdDABDdCb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) ADDACBDBDBACBAb

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbBAADABCaDDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 3 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 4 1 80
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 4 1 80
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 1 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 1 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT ÇEVİK 87 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
383,815 325,460 8 22 40 185 5778

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 6,39 7,12 7,49

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,36 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,52 3,90 4,39

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,44 3,40 3,87

Matematik 15 11 4 9,67 64 5,87 4,35 5,35

Fen 15 13 2 12,33 82 5,29 5,48 6,50

Toplam: 75 50 23 42,33 56 29,87 28,39 32,36

Sözel (TÜR) bBaC AdDbADCDCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) cDBdACdBCA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) ABBCbCbd* 

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) daADcBcAdb

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AaDACdDBcBACBAa

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) CBbBAADABCBaDCB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 1 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 1 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 3 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 1 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 3 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT MUTLU 290 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
271,635 325,460 14 58 139 460 14385

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 6 5,00 33 6,39 7,12 7,49

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,36 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,52 3,90 4,39

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,44 3,40 3,87

Matematik 15 6 8 3,33 22 5,87 4,35 5,35

Fen 15 5 10 1,67 11 5,29 5,48 6,50

Toplam: 75 33 38 20,33 27 29,87 28,39 32,36

Sözel (TÜR) Acc DAbDcdD aCB

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) aDBbcdABdA

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) cB CACDaDb

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) BddbcBDbdD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) dbDACcDB cAbdcd

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) dBbcAdacBCaabdB

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 2 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 1 3 25

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 5 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 1 2 33
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KAĞAN YETİM 190 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
284,421 325,460 13 54 125 427 13396

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 3 7,00 47 6,39 7,12 7,49

Tarih 10 4 5 2,33 23 4,36 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 4,52 3,90 4,39

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,44 3,40 3,87

Matematik 15 8 4 6,67 44 5,87 4,35 5,35

Fen 15 3 8 0,33 2 5,29 5,48 6,50

Toplam: 75 31 31 20,67 28 29,87 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CB BB DAbb A aD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) AdbABdd cD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CAbdaaDac 

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DAaDAaadaA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) ACADaACda B cB 

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) Cc dbcAb Ac  bb

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 0 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 2 3 40
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 1 4 20
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 2 2 40

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 3 1 75
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 5 3 63
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 3 0 75
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSU 284 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
249,785 325,460 17 63 161 502 15958

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 6,39 7,12 7,49

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,36 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,52 3,90 4,39

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,44 3,40 3,87

Matematik 15 7 6 5,00 33 5,87 4,35 5,35

Fen 15 0 11 -3,67 -24 5,29 5,48 6,50

Toplam: 75 29 40 15,67 21 29,87 28,39 32,36

Sözel (TÜR) AacCaAdDddDCDba

Cevap Anh. A ABBCDACDAADCDCB

Sözel (TAR) cDdcAddaCd

Cevap Anh. A BDBAACABCA

Sözel (DİN) AcBCACDBDC

Cevap Anh. A ABBCACDBDC

Sözel (İNG) dadccaDbCD

Cevap Anh. A BCADABDACD

Sayısal (MAT) AbDACcaBbB Ca b

Cevap Anh. A ADDACBDBDBACBAC

Sayısal (FEN) dccadd   da aba

Cevap Anh. A CBABAADABCBDDCB
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 2 2 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 1 4 20
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 5 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 4 1 80

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 1 3 25
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 2 2 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 3 5 38
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 2 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 3 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 0 2 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ECE GÜN 104 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
443,502 325,460 3 5 9 56 1761

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 6,39 7,12 7,49

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,36 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,52 3,90 4,39

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,44 3,40 3,87

Matematik 15 14 1 13,67 91 5,87 4,35 5,35

Fen 15 13 1 12,67 84 5,29 5,48 6,50

Toplam: 75 64 10 60,67 81 29,87 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CBbBBCDACDdAdDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) dBCdBAACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CACdBdDbDB

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG) DACDABDBCA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) ACADDACcDCBBABD

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBCBbBAADABC DD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 2 1 67
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 4 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 2 3 40
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 5 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 4 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 4 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 7 1 88
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 4 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 2 0 67
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 3 2 1 67
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME
SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ERİKAN 19 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
317,606 325,460 11 46 98 347 10886

Puanı Hesaplanan: 93 247 631 20315

Katılımlar: 25 94 248 646 20387

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,39 7,12 7,49

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,36 4,15 4,76

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,52 3,90 4,39

İngilizce 10 6 2 5,33 53 3,44 3,40 3,87

Matematik 15 7 5 5,33 36 5,87 4,35 5,35

Fen 15 6 6 4,00 27 5,29 5,48 6,50

Toplam: 75 40 27 31,00 41 29,87 28,39 32,36

Sözel (TÜR) CBAdBCacCDdcCDD

Cevap Anh. B CBABBCDACDAACDD

Sözel (TAR) bBCAddACBD

Cevap Anh. B ABCABAACBD

Sözel (DİN) CdCAcaDdba

Cevap Anh. B CACABBDCDB

Sözel (İNG)  bCbABD CA

Cevap Anh. B DACDABDBCA

Sayısal (MAT) ACADDdCcDbc   a

Cevap Anh. B ACADDACBDCBBABD

Sayısal (FEN) CBbdc AcbAc  DD

Cevap Anh. B CBCBABAADABCBDD

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 3 1 2 33
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 4 3 1 75
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 5 3 2 60
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 5 3 2 60
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 5 1 4 20

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.4 2 2 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 4 3 0 75

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 8 6 2 75
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 4 1 2 25
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 3 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 3 1 2 33
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
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