
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI 45 45 532 8485

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,30 7 3 6,04 5 4 3,89 5 4 3,58 6 8 3,51 10 8 7,57 43 34 31,89 294,860

Okul Ortalaması 11 8 8,04 7 2 6,74 6 4 4,26 5 3 4,13 6 9 3,01 11 7 8,76 46 33 34,94 304,210

KATILIMLAR

1 160 MELİKE TEPSİ 7C 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 12 6 10,00 19 1 18,67 80 8 77,34 446,170 1 1 1 23 172
% 2,03

2 155 NAZMİYE AVCI 7B 16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 11 5 9,33 16 4 14,67 71 15 66,00 404,374 1 2 2 95 791
% 9,32

3 187 FEYZAN ZEHRA ÇELENK7B 16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 3 7,00 17 3 16,00 69 12 65,00 399,952 2 3 3 105 879
% 10

4 179 MELİS ÇÖREKLİ 7D 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 11 7 8,67 16 3 15,00 71 16 65,67 399,650 1 4 4 106 885
% 10

5 83 ALPEREN GÜLEÇ 7A 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 5 2 4,33 12 3 11,00 15 4 13,67 63 18 57,00 388,877 1 5 5 129 1097
% 13

6 151 ELİF IRAZ DEMİRDÖVEN7D 17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 11 7 8,67 12 6 10,00 65 21 58,01 381,319 2 6 6 141 1274
% 15

7 176 ELA KOÇ 7C 15 4 13,67 9 1 8,67 7 2 6,33 9 1 8,67 4 5 2,33 18 2 17,33 62 15 57,00 375,132 2 7 7 148 1414
% 17

8 66 ÇINAR ÇELİK 7A 15 3 14,00 9 0 9,00 9 0 9,00 6 2 5,33 6 5 4,33 15 1 14,67 60 11 56,33 374,675 2 8 8 150 1426
% 17

9 135 FATMA KAZ 7A 13 3 12,00 8 0 8,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 4 4,67 16 2 15,33 61 9 58,00 374,408 3 9 9 152 1435
% 17

10 604 MUHAMMED EMİN ATAY7A 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 5 2 4,33 10 7 7,67 13 7 10,67 62 22 54,67 368,969 4 10 10 167 1577
% 19

11 181 HATİCE MELEK TUTAR 7D 12 7 9,67 9 1 8,67 7 2 6,33 9 1 8,67 12 6 10,00 14 6 12,00 63 23 55,34 368,341 3 11 11 168 1590
% 19

12 173 YAĞMUR KAÇAR 7A 14 4 12,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 1 5,67 12 4 10,67 9 3 8,00 57 16 51,67 362,872 5 12 12 174 1735
% 20

13 197 BUĞRA YURT 7B 14 6 12,00 9 1 8,67 4 6 2,00 6 4 4,67 9 8 6,33 16 4 14,67 58 29 48,34 359,631 3 13 13 177 1832
% 22

14 56 YANKI MUSTAFA YAVUZ7C 12 5 10,33 10 0 10,00 8 2 7,33 3 7 0,67 5 4 3,67 18 2 17,33 56 20 49,33 358,361 3 14 14 178 1867
% 22

15 19 ZEYNEP ERİKAN 7D 13 4 11,67 10 0 10,00 5 3 4,00 4 3 3,00 7 10 3,67 13 3 12,00 52 23 44,34 339,338 4 15 15 210 2458
% 29

16 167 EYMEN URUS 7C 12 8 9,33 9 1 8,67 5 5 3,33 7 3 6,00 6 10 2,67 15 5 13,33 54 32 43,33 331,484 4 16 16 226 2716
% 32

17 192 BUSE KÖROĞLU 7C 13 5 11,33 10 0 10,00 7 3 6,00 5 4 3,67 3 7 0,67 13 6 11,00 51 25 42,67 325,807 5 17 17 238 2921
% 34

18 183 AYLENUR YILDIRIM 7C 10 9 7,00 9 1 8,67 6 4 4,67 6 3 5,00 7 7 4,67 13 5 11,33 51 29 41,34 322,618 6 18 18 247 3037
% 36

19 48 DAMLA YÜZER 7C 7 13 2,67 8 1 7,67 8 2 7,33 9 1 8,67 2 7 -0,33 17 2 16,33 51 26 42,34 312,078 7 19 19 266 3391
% 40

20 164 KAAN ÇULHA 7C 12 8 9,33 7 3 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 9 1,00 14 5 12,33 45 37 32,66 307,271 8 20 20 281 3570
% 42

21 195 ELANUR KEKİLLİ 7A 12 6 10,00 7 1 6,67 4 4 2,67 5 1 4,67 6 6 4,00 8 9 5,00 42 27 33,01 299,065 6 21 21 297 3896
% 46

22 96 NİSA SEZGİNLER 7C 9 8 6,33 8 2 7,33 6 3 5,00 5 5 3,33 2 11 -1,67 15 4 13,67 45 33 33,99 298,315 9 22 22 300 3922
% 46

23 11 ALİ EREN HÜKÜMDAR 7C 8 10 4,67 7 2 6,33 5 3 4,00 1 0 1,00 4 11 0,33 16 4 14,67 41 30 31,00 296,620 10 23 23 303 3971
% 47

24 162 ALPEREN BAĞJA 7B 12 8 9,33 9 1 8,67 6 3 5,00 4 4 2,67 6 8 3,33 6 11 2,33 43 35 31,33 287,068 4 24 24 319 4352
% 51

25 63 ASEL SARIGEÇİLİ 7C 10 9 7,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 5 1,33 3 10 -0,33 14 4 12,67 39 39 26,00 286,761 11 25 25 321 4361
% 51

26 13 DURU KAYIŞLIOĞLU 7B 8 12 4,00 8 2 7,33 3 7 0,67 3 7 0,67 9 11 5,33 11 9 8,00 42 48 26,00 282,306 5 26 26 332 4516
% 53

27 80 RÜSTEM OKÇUOĞLU 7A 11 8 8,33 9 1 8,67 6 3 5,00 4 5 2,33 5 5 3,33 6 13 1,67 41 35 29,33 279,466 7 27 27 337 4627
% 55

28 198 MUHAMMED KAAN ANDIÇ7B 8 12 4,00 9 1 8,67 5 5 3,33 9 1 8,67 5 11 1,33 9 11 5,33 45 41 31,33 273,637 6 28 28 349 4836
% 57

29 54 MUSTAFA BUDU GAN 7A 11 6 9,00 3 4 1,67 5 4 3,67 3 3 2,00 4 5 2,33 6 9 3,00 32 31 21,67 268,943 8 29 29 356 5030
% 59

30 243 SENANUR SÜRER 7C 7 10 3,67 7 3 6,00 2 7 -0,33 4 3 3,00 6 6 4,00 9 8 6,33 35 37 22,67 267,712 12 30 30 359 5078
% 60

31 50 İREM ASLANBABA 7C 7 10 3,67 10 0 10,00 7 3 6,00 8 1 7,67 3 11 -0,67 8 10 4,67 43 35 31,34 266,704 13 31 31 361 5124
% 60

32 271 MİRAÇ ŞİRİN 7C 9 11 5,33 8 2 7,33 3 7 0,67 6 3 5,00 4 14 -0,67 9 10 5,67 39 47 23,33 259,491 14 32 32 377 5413
% 64

33 18 MELİS ERİKAN 7A 8 9 5,00 6 4 4,67 3 6 1,00 4 6 2,00 4 14 -0,67 10 9 7,00 35 48 19,00 255,220 9 33 33 384 5565
% 66

                                                1 / 2



OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI 45 45 532 8485

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,30 7 3 6,04 5 4 3,89 5 4 3,58 6 8 3,51 10 8 7,57 43 34 31,89 294,860

Okul Ortalaması 11 8 8,04 7 2 6,74 6 4 4,26 5 3 4,13 6 9 3,01 11 7 8,76 46 33 34,94 304,210

KATILIMLAR

34 150 ECRİN YANKI ALTUN 7C 8 12 4,00 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 7 11 3,33 37 41 23,34 254,616 15 34 34 385 5589
% 66

35 58 MEHMET EREM ALTUNOK7D 8 8 5,33 4 4 2,67 4 6 2,00 4 5 2,33 6 11 2,33 6 11 2,33 32 45 16,99 249,250 5 35 35 395 5778
% 68

36 156 BATUHAN BULUT 7C 5 13 0,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 5 2,33 4 14 -0,67 9 10 5,67 35 49 18,67 240,563 16 36 36 411 6116
% 72

37 52 YASEMİN GÜL KURT 7C 7 13 2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 9 11 5,33 32 58 12,67 239,628 17 37 37 413 6147
% 72

38 290 UMUT MUTLU 7D 11 5 9,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 6 1,00 2 15 -3,00 6 13 1,67 30 51 13,00 238,404 6 38 38 416 6205
% 73

39 152 HALİL UĞURLUKILIÇ 7B 5 6 3,00 7 1 6,67 2 6 0,00 3 7 0,67 2 6 0,00 4 2 3,33 23 28 13,67 233,644 7 39 39 424 6405
% 75

40 213 OGUZHAN KARAVELİOGLU7C 5 14 0,33 7 3 6,00 3 6 1,00 4 5 2,33 3 14 -1,67 10 9 7,00 32 51 14,99 233,398 18 40 40 425 6417
% 76

41 284 YUSUF EREN GÖK 7D 10 10 6,67 1 4 -0,33 4 6 2,00 2 3 1,00 3 10 -0,33 4 9 1,00 24 42 10,01 231,206 7 41 41 428 6499
% 77

42 106 MUSTAFA SELİM AKSOY7D 8 11 4,33 1 9 -2,00 6 4 4,67 1 7 -1,33 6 12 2,00 5 15 0,00 27 58 7,67 225,635 8 42 42 438 6747
% 80

43 60 MUSTAFA ÇA M 7C 7 10 3,67 7 2 6,33 1 7 -1,33 2 6 0,00 4 10 0,67 4 13 -0,33 25 48 9,01 220,156 19 43 43 445 6946
% 82

44 163 SEMİHA YIL AZ 7C 5 13 0,67 4 6 2,00 3 6 1,00 3 7 0,67 3 15 -2,00 6 13 1,67 24 60 4,01 202,259 20 44 44 481 7626
% 90

45 68 SEBAHATTİN BAZ 7B 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 6 0,00 4 14 -0,67 4 15 -1,00 23 62 2,33 198,186 8 45 45 484 7741
% 91
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SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN GÜLEÇ 83 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
388,877 294,860 1 5 5 129 1097

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 9 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,85 8,04 7,30

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,89 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,22 4,26 3,89

İngilizce 10 5 2 4,33 43 4,30 4,13 3,58

Matematik 20 12 3 11,00 55 5,26 3,01 3,51

Fen 20 15 4 13,67 68 8,78 8,76 7,57

Toplam: 90 63 18 57,00 63 42,30 34,95 31,89

Sözel (TÜR) CCACCDAAcdADdAcCCaAB

Cevap Anh. A CCACCDAADCADBADCCBAB

Sözel (TAR) BDACbaABDa

Cevap Anh. A BDACACABDB

Sözel (DİN) DcDACBBACA

Cevap Anh. A DBDACBBACA

Sözel (İNG) ABD  bC Db

Cevap Anh. A ABDBCACBDC

Sayısal (MAT) D A cBd CBDDaDBDCB  

Cevap Anh. A DCABABCDCBDDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) cDDB DAbAaBaDCBCABAD

Cevap Anh. A ADDBBDACACBCDCBCABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 7 1 88

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 2 1 40
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 3 1 60
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 4 1 80
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 3 0 60

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 3 2 60
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ÇELİK 66 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
374,675 294,860 2 8 8 150 1426

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 9 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 10,85 8,04 7,30

Tarih 10 9 0 9,00 90 6,89 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 6,22 4,26 3,89

İngilizce 10 6 2 5,33 53 4,30 4,13 3,58

Matematik 20 6 5 4,33 22 5,26 3,01 3,51

Fen 20 15 1 14,67 73 8,78 8,76 7,57

Toplam: 90 60 11 56,33 63 42,30 34,95 31,89

Sözel (TÜR) CCbCCDAA dADBADCCa B

Cevap Anh. A CCACCDAADCADBADCCBAB

Sözel (TAR) BDACAC BDB

Cevap Anh. A BDACACABDB

Sözel (DİN) DBDA BBACA

Cevap Anh. A DBDACBBACA

Sözel (İNG)  BDd ACBDd

Cevap Anh. A ABDBCACBDC

Sayısal (MAT)   A cBbbdBDD a  C   

Cevap Anh. A DCABABCDCBDDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) ADDB DA bCBCDC CA AD

Cevap Anh. A ADDBBDACACBCDCBCABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 0 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 7 0 88

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 1 33
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 1 1 20
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 2 3 40
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 3 1 60
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 4 0 80
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 0 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR KEKİLLİ 195 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
299,065 294,860 6 21 21 297 3896

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 9 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 10,85 8,04 7,30

Tarih 10 7 1 6,67 67 6,89 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 6,22 4,26 3,89

İngilizce 10 5 1 4,67 47 4,30 4,13 3,58

Matematik 20 6 6 4,00 20 5,26 3,01 3,51

Fen 20 8 9 5,00 25 8,78 8,76 7,57

Toplam: 90 42 27 33,00 37 42,30 34,95 31,89

Sözel (TÜR) ADdAa ddcCD CDcABABC

Cevap Anh. B ADBADCCCACDCCDAABABC

Sözel (TAR) ABDaBDAC  

Cevap Anh. B ABDBBDACAC

Sözel (DİN) BAaADd c d

Cevap Anh. B BACADBDACB

Sözel (İNG) A B  aCBD 

Cevap Anh. B ACBBCDCBDA

Sayısal (MAT) aDab b    BD D DCaa 

Cevap Anh. B CDCDBABDCABDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) cdDCc Daa aAaDbBaB A

Cevap Anh. B ACDCABDBCDBADDABCBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 2 4 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 0 33
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 2 3 40
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 1 40
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 2 1 40

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 1 3 20
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 0 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA KAZ 135 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
374,408 294,860 3 9 9 152 1435

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 9 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 3 12,00 60 10,85 8,04 7,30

Tarih 10 8 0 8,00 80 6,89 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,22 4,26 3,89

İngilizce 10 8 0 8,00 80 4,30 4,13 3,58

Matematik 20 6 4 4,67 23 5,26 3,01 3,51

Fen 20 16 2 15,33 77 8,78 8,76 7,57

Toplam: 90 61 9 58,00 64 42,30 34,95 31,89

Sözel (TÜR) C ACCD bD dDBADCCd B

Cevap Anh. A CCACCDAADCADBADCCBAB

Sözel (TAR) BDAC CABD 

Cevap Anh. A BDACACABDB

Sözel (DİN) DBDACBBACA

Cevap Anh. A DBDACBBACA

Sözel (İNG) A DBCAC DC

Cevap Anh. A ABDBCACBDC

Sayısal (MAT)   A  BC dBbD a  C  b

Cevap Anh. A DCABABCDCBDDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) ADDBBD bACcCDCBC BAD

Cevap Anh. A ADDBBDACACBCDCBCABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 1 0 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 8 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 0 67
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 1 0 20
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 3 1 60
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 2 40
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 4 0 80
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 0 50
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS ERİKAN 18 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
255,220 294,860 9 33 33 384 5565

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 9 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 10,85 8,04 7,30

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,89 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 6,22 4,26 3,89

İngilizce 10 4 6 2,00 20 4,30 4,13 3,58

Matematik 20 4 14 -0,67 -3 5,26 3,01 3,51

Fen 20 10 9 7,00 35 8,78 8,76 7,57

Toplam: 90 35 48 19,00 21 42,30 34,95 31,89

Sözel (TÜR) ADB c dddbcdCDbABcB 

Cevap Anh. B ADBADCCCACDCCDAABABC

Sözel (TAR) ABDcBcbbAC

Cevap Anh. B ABDBBDACAC

Sözel (DİN) abd DdbACd

Cevap Anh. B BACADBDACB

Sözel (İNG) ACddbcCaDb

Cevap Anh. B ACBBCDCBDA

Sayısal (MAT) C accdcc cBaacccCcBa

Cevap Anh. B CDCDBABDCABDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) ACc AccBCDcAcDccCcdA

Cevap Anh. B ACDCABDBCDBADDABCBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 2 5 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 0 3 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 0 4 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 3 1 60
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 4 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 5 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 5 0 100
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 0 2 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED EMİN ATAY 604 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
368,969 294,860 4 10 10 167 1577

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 9 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,85 8,04 7,30

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,89 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,22 4,26 3,89

İngilizce 10 5 2 4,33 43 4,30 4,13 3,58

Matematik 20 10 7 7,67 38 5,26 3,01 3,51

Fen 20 13 7 10,67 53 8,78 8,76 7,57

Toplam: 90 62 22 54,67 61 42,30 34,95 31,89

Sözel (TÜR) CaACCDdADdADBAaCCdAB

Cevap Anh. A CCACCDAADCADBADCCBAB

Sözel (TAR) BDACACABDB

Cevap Anh. A BDACACABDB

Sözel (DİN) DBDACBcACA

Cevap Anh. A DBDACBBACA

Sözel (İNG) AB d A dDC

Cevap Anh. A ABDBCACBDC

Sayısal (MAT) DCd cBdbCd DB BaCBBb

Cevap Anh. A DCABABCDCBDDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) ADDddDACAbBCabBCbcAD

Cevap Anh. A ADDBBDACACBCDCBCABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 8 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 2 2 40
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 2 3 40
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 3 0 60
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 3 2 60

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 3 2 60
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BUDU GAN 54 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
268,943 294,860 8 29 29 356 5030

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 9 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 10,85 8,04 7,30

Tarih 10 3 4 1,67 17 6,89 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 6,22 4,26 3,89

İngilizce 10 3 3 2,00 20 4,30 4,13 3,58

Matematik 20 4 5 2,33 12 5,26 3,01 3,51

Fen 20 6 9 3,00 15 8,78 8,76 7,57

Toplam: 90 32 31 21,67 24 42,30 34,95 31,89

Sözel (TÜR) ADBdaddCAd  CDAAa BC

Cevap Anh. B ADBADCCCACDCCDAABABC

Sözel (TAR) dBbcBD  b 

Cevap Anh. B ABDBBDACAC

Sözel (DİN) cbadDBDA B

Cevap Anh. B BACADBDACB

Sözel (İNG) A dB Dd  d

Cevap Anh. B ACBBCDCBDA

Sayısal (MAT) d    dcDCb  Ba  C   

Cevap Anh. B CDCDBABDCABDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) cd aA Dca  cDc aCBbA

Cevap Anh. B ACDCABDBCDBADDABCBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 4 3 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 1 33
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 2 3 40
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 0 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 1 20

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 1 3 20
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 0 0 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜSTEM OKÇUOĞLU 80 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
279,466 294,860 7 27 27 337 4627

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 9 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 10,85 8,04 7,30

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,89 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,22 4,26 3,89

İngilizce 10 4 5 2,33 23 4,30 4,13 3,58

Matematik 20 5 5 3,33 17 5,26 3,01 3,51

Fen 20 6 13 1,67 8 8,78 8,76 7,57

Toplam: 90 41 35 29,33 33 42,30 34,95 31,89

Sözel (TÜR) ADBAadCCbCadCcAcd BC

Cevap Anh. B ADBADCCCACDCCDAABABC

Sözel (TAR) ABDdBDACAC

Cevap Anh. B ABDBBDACAC

Sözel (DİN) BbaADB ACd

Cevap Anh. B BACADBDACB

Sözel (İNG) Aac bDCaDc

Cevap Anh. B ACBBCDCBDA

Sayısal (MAT) babD b  a BD    C B 

Cevap Anh. B CDCDBABDCABDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) dacCbBDBdDccbDd dcbb

Cevap Anh. B ACDCABDBCDBADDABCBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 4 3 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 0 2 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 2 3 40
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 3 0 60
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 2 3 40
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 0 2 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KAÇAR 173 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
362,872 294,860 5 12 12 174 1735

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 9 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 10,85 8,04 7,30

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,89 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,22 4,26 3,89

İngilizce 10 6 1 5,67 57 4,30 4,13 3,58

Matematik 20 12 4 10,67 53 5,26 3,01 3,51

Fen 20 9 3 8,00 40 8,78 8,76 7,57

Toplam: 90 57 16 51,67 57 42,30 34,95 31,89

Sözel (TÜR) C AbCDdADaADa DCCBAB

Cevap Anh. A CCACCDAADCADBADCCBAB

Sözel (TAR) BDACAdABDd

Cevap Anh. A BDACACABDB

Sözel (DİN) DBbACBBbCA

Cevap Anh. A DBDACBBACA

Sözel (İNG)  BDd A BDC

Cevap Anh. A ABDBCACBDC

Sayısal (MAT) DC  ABdbaBDDBD aC BD

Cevap Anh. A DCABABCDCBDDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) dDDBBDbCbCBC        

Cevap Anh. A ADDBBDACACBCDCBCABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 6 2 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 1 33
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 3 0 60
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 2 3 40
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 5 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 2 1 40

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 2 1 40
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 0 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 0 1 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 0 0 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN BAĞJA 162 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
287,068 294,860 4 24 24 319 4352

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 8 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 7,88 8,04 7,30

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,75 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,29 4,26 3,89

İngilizce 10 4 4 2,67 27 4,67 4,13 3,58

Matematik 20 6 8 3,33 17 4,00 3,01 3,51

Fen 20 6 11 2,33 12 7,92 8,76 7,57

Toplam: 90 43 35 31,33 35 35,50 34,95 31,89

Sözel (TÜR) CCcCCDcAbCADadadCdAB

Cevap Anh. A CCACCDAADCADBADCCBAB

Sözel (TAR) BDACACABDa

Cevap Anh. A BDACACABDB

Sözel (DİN) DB AbBdbCA

Cevap Anh. A DBDACBBACA

Sözel (İNG) AdDc Ab Da

Cevap Anh. A ABDBCACBDC

Sayısal (MAT)  db  BabCcDD a bCBd 

Cevap Anh. A DCABABCDCBDDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) ADDa Db  adbcacCdcAb

Cevap Anh. A ADDBBDACACBCDCBCABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 5 2 63

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 0 2 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 2 3 40
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 3 1 60
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 2 20

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 2 3 40
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 0 2 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA YURT 197 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
359,631 294,860 3 13 13 177 1832

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 8 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 7,88 8,04 7,30

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,75 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,29 4,26 3,89

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,67 4,13 3,58

Matematik 20 9 8 6,33 32 4,00 3,01 3,51

Fen 20 16 4 14,67 73 7,92 8,76 7,57

Toplam: 90 58 29 48,33 54 35,50 34,95 31,89

Sözel (TÜR) dCdCCaAAbCADBbDCCaAB

Cevap Anh. A CCACCDAADCADBADCCBAB

Sözel (TAR) BDACACABDa

Cevap Anh. A BDACACABDB

Sözel (DİN) DdcbCdBdCc

Cevap Anh. A DBDACBBACA

Sözel (İNG) bBDcbACBaC

Cevap Anh. A ABDBCACBDC

Sayısal (MAT) bCA bdCbCBDca caCB D

Cevap Anh. A DCABABCDCBDDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) ADaacDbCACBCDCBCABAD

Cevap Anh. A ADDBBDACACBCDCBCABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 2 6 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 2 33
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 2 2 40
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 3 2 60
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 2 40
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 2 2 40

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 4 1 80
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU KAYIŞLIOĞLU 13 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
282,306 294,860 5 26 26 332 4516

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 8 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 7,88 8,04 7,30

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,75 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,29 4,26 3,89

İngilizce 10 3 7 0,67 7 4,67 4,13 3,58

Matematik 20 9 11 5,33 27 4,00 3,01 3,51

Fen 20 11 9 8,00 40 7,92 8,76 7,57

Toplam: 90 42 48 26,00 29 35,50 34,95 31,89

Sözel (TÜR) dabaCDcbcdADBAcCCddc

Cevap Anh. A CCACCDAADCADBADCCBAB

Sözel (TAR) BDACACdBDc

Cevap Anh. A BDACACABDB

Sözel (DİN) DdcbCacdCd

Cevap Anh. A DBDACBBACA

Sözel (İNG) ccDcaACdcb

Cevap Anh. A ABDBCACBDC

Sayısal (MAT) DbAcAabDCcDcdDdaCBdb

Cevap Anh. A DCABABCDCBDDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) ADcadDcdbCBCDbBdAcAD

Cevap Anh. A ADDBBDACACBCDCBCABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 2 6 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 0 3 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 2 3 40
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 3 2 60
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 4 20

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 4 1 80
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZAN ZEHRA ÇELENK 187 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
399,952 294,860 2 3 3 105 879

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 8 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 7,88 8,04 7,30

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,75 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,29 4,26 3,89

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,67 4,13 3,58

Matematik 20 8 3 7,00 35 4,00 3,01 3,51

Fen 20 17 3 16,00 80 7,92 8,76 7,57

Toplam: 90 69 12 65,00 72 35,50 34,95 31,89

Sözel (TÜR) ADdAcCCCACDdCDAAdABC

Cevap Anh. B ADBADCCCACDCCDAABABC

Sözel (TAR) ABDBBDACAC

Cevap Anh. B ABDBBDACAC

Sözel (DİN) dbCADBDACB

Cevap Anh. B BACADBDACB

Sözel (İNG) ACBBCDCBDA

Cevap Anh. B ACBBCDCBDA

Sayısal (MAT) a aDBA    BD cB C B 

Cevap Anh. B CDCDBABDCABDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) ACDCdBDBdDBADDbBCBCA

Cevap Anh. B ACDCABDBCDBADDABCBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 7 1 88

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 1 0 20
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 2 2 40
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 4 0 80
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 1 20

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 4 1 80
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL UĞURLUKILIÇ 152 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,644 294,860 7 39 39 424 6405

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 8 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 6 3,00 15 7,88 8,04 7,30

Tarih 10 7 1 6,67 67 7,75 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 2 6 0,00 0 3,29 4,26 3,89

İngilizce 10 3 7 0,67 7 4,67 4,13 3,58

Matematik 20 2 6 0,00 0 4,00 3,01 3,51

Fen 20 4 2 3,33 17 7,92 8,76 7,57

Toplam: 90 23 28 13,67 15 35,50 34,95 31,89

Sözel (TÜR) dDc   dada  CDA   B 

Cevap Anh. B ADBADCCCACDCCDAABABC

Sözel (TAR) ABDBBD d C

Cevap Anh. B ABDBBDACAC

Sözel (DİN) cbacDBcd  

Cevap Anh. B BACADBDACB

Sözel (İNG) cdBcdaCaDc

Cevap Anh. B ACBBCDCBDA

Sayısal (MAT) abCccdBb            

Cevap Anh. B CDCDBABDCABDBDBDCBBD

Sayısal (FEN)  bD AB    aA        

Cevap Anh. B ACDCABDBCDBADDABCBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 0 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 1 1 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 1 5 13

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 2 33
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 1 2 20
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 1 2 20
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 2 1 40
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 0 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 0 50
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 0 0 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED KAAN ANDIÇ 198 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
273,637 294,860 6 28 28 349 4836

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 8 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 7,88 8,04 7,30

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,75 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,29 4,26 3,89

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,67 4,13 3,58

Matematik 20 5 11 1,33 7 4,00 3,01 3,51

Fen 20 9 11 5,33 27 7,92 8,76 7,57

Toplam: 90 45 41 31,33 35 35,50 34,95 31,89

Sözel (TÜR) ADcbaCdabCDaCabdabBC

Cevap Anh. B ADBADCCCACDCCDAABABC

Sözel (TAR) ABDaBDACAC

Cevap Anh. B ABDBBDACAC

Sözel (DİN) BdCADdcbCd

Cevap Anh. B BACADBDACB

Sözel (İNG) ACBBaDCBDA

Cevap Anh. B ACBBCDCBDA

Sayısal (MAT) badD A cacBadbc CBa 

Cevap Anh. B CDCDBABDCABDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) cCcaAcaBCDBdcDcaaBaA

Cevap Anh. B ACDCABDBCDBADDABCBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 3 5 38

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 1 3 20
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 1 4 20
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 1 40
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 3 20

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 4 1 80
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 0 2 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZMİYE AVCI 155 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
404,374 294,860 1 2 2 95 791

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 8 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 7,88 8,04 7,30

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,75 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,29 4,26 3,89

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,67 4,13 3,58

Matematik 20 11 5 9,33 47 4,00 3,01 3,51

Fen 20 16 4 14,67 73 7,92 8,76 7,57

Toplam: 90 71 15 66,00 73 35,50 34,95 31,89

Sözel (TÜR) ADBAcCdCACDdCDdABABC

Cevap Anh. B ADBADCCCACDCCDAABABC

Sözel (TAR) ABDBBDACAC

Cevap Anh. B ABDBBDACAC

Sözel (DİN) BdCADBDACd

Cevap Anh. B BACADBDACB

Sözel (İNG) ACBBCDCBDA

Cevap Anh. B ACBBCDCBDA

Sayısal (MAT) CaCc AcD ABD bBDC aD

Cevap Anh. B CDCDBABDCABDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) bCDabBDBdDBADDABCBCA

Cevap Anh. B ACDCABDBCDBADDABCBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 6 2 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 3 1 60
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 3 2 60
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 3 1 60
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 2 1 40

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 4 1 80
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SEBAHATTİN BAZ 68 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
198,186 294,860 8 45 45 484 7741

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 8 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 7,88 8,04 7,30

Tarih 10 4 6 2,00 20 7,75 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,29 4,26 3,89

İngilizce 10 2 6 0,00 0 4,67 4,13 3,58

Matematik 20 4 14 -0,67 -3 4,00 3,01 3,51

Fen 20 4 15 -1,00 -5 7,92 8,76 7,57

Toplam: 90 23 62 2,33 3 35,50 34,95 31,89

Sözel (TÜR) dDBcbadbbCDaCDdbadca

Cevap Anh. B ADBADCCCACDCCDAABABC

Sözel (TAR) cBDaBcdadC

Cevap Anh. B ABDBBDACAC

Sözel (DİN) cACdcdbAdc

Cevap Anh. B BACADBDACB

Sözel (İNG) dbBcabd  A

Cevap Anh. B ACBBCDCBDA

Sayısal (MAT) aadcabd CAcDaDacdaa 

Cevap Anh. B CDCDBABDCABDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) dabddccBCDdbcacadc A

Cevap Anh. B ACDCABDBCDBADDABCBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 3 5 38

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 2 33
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 2 2 40
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 0 5 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 3 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 4 20

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 2 3 40
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 0 2 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EREN HÜKÜMDAR 11 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
296,620 294,860 10 23 23 303 3971

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 20 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 6,25 8,04 7,30

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,05 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 3,62 4,26 3,89

İngilizce 10 1 0 1,00 10 3,83 4,13 3,58

Matematik 20 4 11 0,33 2 1,20 3,01 3,51

Fen 20 16 4 14,67 73 9,90 8,76 7,57

Toplam: 90 41 30 31,00 34 31,85 34,95 31,89

Sözel (TÜR) AacbaddCAC dCbd BbBC

Cevap Anh. B ADBADCCCACDCCDAABABC

Sözel (TAR)  BDBcDAbAC

Cevap Anh. B ABDBBDACAC

Sözel (DİN) BbC D aAdB

Cevap Anh. B BACADBDACB

Sözel (İNG) A         

Cevap Anh. B ACBBCDCBDA

Sayısal (MAT) aDdcBbc  cdDac c a D

Cevap Anh. B CDCDBABDCABDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) ACDCABDBbDaAbDAdCBCA

Cevap Anh. B ACDCABDBCDBADDABCBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 0 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 3 3 38

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 0 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 0 3 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 1 3 20
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 3 1 60
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 4 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 5 0 100
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASEL SARIGEÇİLİ 63 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
286,761 294,860 11 25 25 321 4361

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 20 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 6,25 8,04 7,30

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,05 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,62 4,26 3,89

İngilizce 10 3 5 1,33 13 3,83 4,13 3,58

Matematik 20 3 10 -0,33 -2 1,20 3,01 3,51

Fen 20 14 4 12,67 63 9,90 8,76 7,57

Toplam: 90 39 39 26,00 29 31,85 34,95 31,89

Sözel (TÜR) ddACCDbAaCAbB bCaadB

Cevap Anh. A CCACCDAADCADBADCCBAB

Sözel (TAR) BbbCACABDd

Cevap Anh. A BDACACABDB

Sözel (DİN) DcadddabCd

Cevap Anh. A DBDACBBACA

Sözel (İNG)  cbd ACBba

Cevap Anh. A ABDBCACBDC

Sayısal (MAT)  aAc aCaac   a Dacc 

Cevap Anh. A DCABABCDCBDDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) ADDcBD CbCBCDCcaA AD

Cevap Anh. A ADDBBDACACBCDCBCABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 1 1 50
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 1 7 13

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 1 33
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 1 2 20
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 1 4 20
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 2 20

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 4 1 80
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 0 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 0 50
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYLENUR YILDIRIM 183 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
322,618 294,860 6 18 18 247 3037

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 20 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 6,25 8,04 7,30

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,05 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,62 4,26 3,89

İngilizce 10 6 3 5,00 50 3,83 4,13 3,58

Matematik 20 7 7 4,67 23 1,20 3,01 3,51

Fen 20 13 5 11,33 57 9,90 8,76 7,57

Toplam: 90 51 29 41,33 46 31,85 34,95 31,89

Sözel (TÜR) CdbCCDcAbaccBccCCB B

Cevap Anh. A CCACCDAADCADBADCCBAB

Sözel (TAR) BDACACdBDB

Cevap Anh. A BDACACABDB

Sözel (DİN) DBDbaBadCA

Cevap Anh. A DBDACBBACA

Sözel (İNG) ABD CbCBcb

Cevap Anh. A ABDBCACBDC

Sayısal (MAT) D d  BdcdB D D bCdBc

Cevap Anh. A DCABABCDCBDDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) ADDaBD CcCBdDbcCA AD

Cevap Anh. A ADDBBDACACBCDCBCABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 5 3 63

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 0 67
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 1 1 20
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 2 3 40
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 3 0 60
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 3 20

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 4 1 80
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 0 50
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN BULUT 156 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,563 294,860 16 36 36 411 6116

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 20 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 13 0,67 3 6,25 8,04 7,30

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,05 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,62 4,26 3,89

İngilizce 10 4 5 2,33 23 3,83 4,13 3,58

Matematik 20 4 14 -0,67 -3 1,20 3,01 3,51

Fen 20 9 10 5,67 28 9,90 8,76 7,57

Toplam: 90 35 49 18,67 21 31,85 34,95 31,89

Sözel (TÜR) d ddCDbcDd cddaaCadB

Cevap Anh. A CCACCDAADCADBADCCBAB

Sözel (TAR) BDdaACABDd

Cevap Anh. A BDACACABDB

Sözel (DİN) DBbAbaBbCA

Cevap Anh. A DBDACBBACA

Sözel (İNG) bBD bACabd

Cevap Anh. A ABDBCACBDC

Sayısal (MAT) D bccBCaadab Dccbcaa

Cevap Anh. A DCABABCDCBDDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) cb aBDAdACcCDCaacddD

Cevap Anh. A ADDBBDACACBCDCBCABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 0 2 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 4 4 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 1 3 20
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 2 3 40
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 3 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 5 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 1 3 20
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE KÖROĞLU 192 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
325,807 294,860 5 17 17 238 2921

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 20 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 6,25 8,04 7,30

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,05 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,62 4,26 3,89

İngilizce 10 5 4 3,67 37 3,83 4,13 3,58

Matematik 20 3 7 0,67 3 1,20 3,01 3,51

Fen 20 13 6 11,00 55 9,90 8,76 7,57

Toplam: 90 51 25 42,67 47 31,85 34,95 31,89

Sözel (TÜR) CCAdCD ADCAbBAbdCd B

Cevap Anh. A CCACCDAADCADBADCCBAB

Sözel (TAR) BDACACABDB

Cevap Anh. A BDACACABDB

Sözel (DİN) DBDACcabCA

Cevap Anh. A DBDACBBACA

Sözel (İNG) ABDaCAbac 

Cevap Anh. A ABDBCACBDC

Sayısal (MAT) cC dcBCbd       d a 

Cevap Anh. A DCABABCDCBDDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) ADDaBDACcCcCaaBaA AD

Cevap Anh. A ADDBBDACACBCDCBCABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 6 2 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 2 33
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 1 3 20
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 2 2 40
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 5 0 100
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 0 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA YÜZER 48 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
312,078 294,860 7 19 19 266 3391

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 20 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 6,25 8,04 7,30

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,05 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,62 4,26 3,89

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,83 4,13 3,58

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 1,20 3,01 3,51

Fen 20 17 2 16,33 82 9,90 8,76 7,57

Toplam: 90 51 26 42,33 47 31,85 34,95 31,89

Sözel (TÜR) ddcaCDbADdAaddcdaBcB

Cevap Anh. A CCACCDAADCADBADCCBAB

Sözel (TAR) BDACAC BDd

Cevap Anh. A BDACACABDB

Sözel (DİN) DdDACBBbCA

Cevap Anh. A DBDACBBACA

Sözel (İNG) ABDBCAaBDC

Cevap Anh. A ABDBCACBDC

Sayısal (MAT)   A bBa  d bc   d c 

Cevap Anh. A DCABABCDCBDDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) ADDaBD CACBCDCBCAcAD

Cevap Anh. A ADDBBDACACBCDCBCABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 0 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 6 2 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 1 1 20
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 1 2 20
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 5 0 100
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 0 50
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN YANKI ALTUN 150 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
254,616 294,860 15 34 34 385 5589

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 20 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 6,25 8,04 7,30

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,05 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,62 4,26 3,89

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,83 4,13 3,58

Matematik 20 3 7 0,67 3 1,20 3,01 3,51

Fen 20 7 11 3,33 17 9,90 8,76 7,57

Toplam: 90 37 41 23,33 26 31,85 34,95 31,89

Sözel (TÜR) dacdbDbAaCAcBAcdbBAd

Cevap Anh. A CCACCDAADCADBADCCBAB

Sözel (TAR) BDACAbdBDa

Cevap Anh. A BDACACABDB

Sözel (DİN) cdbACBBbCA

Cevap Anh. A DBDACBBACA

Sözel (İNG) cBDBdAbBDa

Cevap Anh. A ABDBCACBDC

Sayısal (MAT) aC   dd dBab D    a 

Cevap Anh. A DCABABCDCBDDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) ADbcaDdCbCda*dB Aa *

Cevap Anh. A ADDBBDACACBCDCBCABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 5 3 63

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 1 1 20
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 1 3 20
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 2 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 4 1 80
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 0 2 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 0 0 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA KOÇ 176 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
375,132 294,860 2 7 7 148 1414

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 20 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 6,25 8,04 7,30

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,05 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 3,62 4,26 3,89

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,83 4,13 3,58

Matematik 20 4 5 2,33 12 1,20 3,01 3,51

Fen 20 18 2 17,33 87 9,90 8,76 7,57

Toplam: 90 62 15 57,00 63 31,85 34,95 31,89

Sözel (TÜR) CCACCDAADdADdd CCaAB

Cevap Anh. A CCACCDAADCADBADCCBAB

Sözel (TAR) BDACACABDd

Cevap Anh. A BDACACABDB

Sözel (DİN) DBDAC dbCA

Cevap Anh. A DBDACBBACA

Sözel (İNG) ABDBCAbBDC

Cevap Anh. A ABDBCACBDC

Sayısal (MAT)  Cd  Bb  c     cCBa 

Cevap Anh. A DCABABCDCBDDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) ADDBBDACACcCDCBdABAD

Cevap Anh. A ADDBBDACACBCDCBCABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 6 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 1 1 20
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 1 2 20
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 0 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 2 20

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 5 0 100
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN URUS 167 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
331,484 294,860 4 16 16 226 2716

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 20 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 6,25 8,04 7,30

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,05 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,62 4,26 3,89

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,83 4,13 3,58

Matematik 20 6 10 2,67 13 1,20 3,01 3,51

Fen 20 15 5 13,33 67 9,90 8,76 7,57

Toplam: 90 54 32 43,33 48 31,85 34,95 31,89

Sözel (TÜR) dCACCDAAbdcDdAcdCBdB

Cevap Anh. A CCACCDAADCADBADCCBAB

Sözel (TAR) BDACACABDa

Cevap Anh. A BDACACABDB

Sözel (DİN) DdDACccAbc

Cevap Anh. A DBDACBBACA

Sözel (İNG) ABDddACBaC

Cevap Anh. A ABDBCACBDC

Sayısal (MAT) DdAccBab BDD babdd  

Cevap Anh. A DCABABCDCBDDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) AaDBBDACAdBdDbBbABAD

Cevap Anh. A ADDBBDACACBCDCBCABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 4 4 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 2 33
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 2 3 40
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 2 2 40
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 2 40
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 4 1 80
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ASLANBABA 50 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
266,704 294,860 13 31 31 361 5124

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 20 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 10 3,67 18 6,25 8,04 7,30

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,05 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,62 4,26 3,89

İngilizce 10 8 1 7,67 77 3,83 4,13 3,58

Matematik 20 3 11 -0,67 -3 1,20 3,01 3,51

Fen 20 8 10 4,67 23 9,90 8,76 7,57

Toplam: 90 43 35 31,33 35 31,85 34,95 31,89

Sözel (TÜR) AacAcddacdDCCDbAd   

Cevap Anh. B ADBADCCCACDCCDAABABC

Sözel (TAR) ABDBBDACAC

Cevap Anh. B ABDBBDACAC

Sözel (DİN) BbCAcdDACB

Cevap Anh. B BACADBDACB

Sözel (İNG) AbBB DCBDA

Cevap Anh. B ACBBCDCBDA

Sayısal (MAT) d dcd  aC aac  caBcD

Cevap Anh. B CDCDBABDCABDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) bdDCAaDBCbdccDc  abA

Cevap Anh. B ACDCABDBCDBADDABCBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 6 2 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 0 67
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 1 1 20
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 0 4 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 4 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 2 20

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 2 3 40
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 2 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 0 0 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ÇULHA 164 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
307,271 294,860 8 20 20 281 3570

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 20 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 6,25 8,04 7,30

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,05 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,62 4,26 3,89

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,83 4,13 3,58

Matematik 20 4 9 1,00 5 1,20 3,01 3,51

Fen 20 14 5 12,33 62 9,90 8,76 7,57

Toplam: 90 45 37 32,67 36 31,85 34,95 31,89

Sözel (TÜR) ADdbDbCaACDdCDbAadBC

Cevap Anh. B ADBADCCCACDCCDAABABC

Sözel (TAR) ABDBBDddcC

Cevap Anh. B ABDBBDACAC

Sözel (DİN) abCADdccCd

Cevap Anh. B BACADBDACB

Sözel (İNG) AaadCcCBbd

Cevap Anh. B ACBBCDCBDA

Sayısal (MAT) aadc Ac CcBc  d Cc  

Cevap Anh. B CDCDBABDCABDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) ACDbdBDBCDaADD dCcCA

Cevap Anh. B ACDCABDBCDBADDABCBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 3 5 38

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 2 33
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 2 2 40
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 1 3 20
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 2 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 4 1 80
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 0 50
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE TEPSİ 160 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
446,170 294,860 1 1 1 23 172

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 20 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 6,25 8,04 7,30

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,05 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 3,62 4,26 3,89

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,83 4,13 3,58

Matematik 20 12 6 10,00 50 1,20 3,01 3,51

Fen 20 19 1 18,67 93 9,90 8,76 7,57

Toplam: 90 80 8 77,33 86 31,85 34,95 31,89

Sözel (TÜR) ADBADCCCACDdCDAABABC

Cevap Anh. B ADBADCCCACDCCDAABABC

Sözel (TAR) ABDBBDACAC

Cevap Anh. B ABDBBDACAC

Sözel (DİN) BACADBDACB

Cevap Anh. B BACADBDACB

Sözel (İNG) ACBBCDCBDA

Cevap Anh. B ACBBCDCBDA

Sayısal (MAT) CDCDcd DCcBDBbaDCBd 

Cevap Anh. B CDCDBABDCABDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) ACDCABDBdDBADDABCBCA

Cevap Anh. B ACDCABDBCDBADDABCBCA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 8 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 2 2 40
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 4 1 80
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 3 1 60
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 3 2 60

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 5 0 100
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ ŞİRİN 271 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
259,491 294,860 14 32 32 377 5413

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 20 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 6,25 8,04 7,30

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,05 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,62 4,26 3,89

İngilizce 10 6 3 5,00 50 3,83 4,13 3,58

Matematik 20 4 14 -0,67 -3 1,20 3,01 3,51

Fen 20 9 10 5,67 28 9,90 8,76 7,57

Toplam: 90 39 47 23,33 26 31,85 34,95 31,89

Sözel (TÜR) AaddDbddcCDdCDbAadBC

Cevap Anh. B ADBADCCCACDCCDAABABC

Sözel (TAR) ABDdBDACdC

Cevap Anh. B ABDBBDACAC

Sözel (DİN) cbacDBbAba

Cevap Anh. B BACADBDACB

Sözel (İNG) AdBB DbcDA

Cevap Anh. B ACBBCDCBDA

Sayısal (MAT) daaDad DdcBDcc aaada

Cevap Anh. B CDCDBABDCABDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) ba bdcDBdDdADbABdcCA

Cevap Anh. B ACDCABDBCDBADDABCBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 2 6 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 0 67
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 1 3 20
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 1 4 20
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 3 40
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 4 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 3 2 60
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 0 50
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ÇA M 60 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,156 294,860 19 43 43 445 6946

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 20 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 10 3,67 18 6,25 8,04 7,30

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,05 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 1 7 -1,33 -13 3,62 4,26 3,89

İngilizce 10 2 6 0,00 0 3,83 4,13 3,58

Matematik 20 4 10 0,67 3 1,20 3,01 3,51

Fen 20 4 13 -0,33 -2 9,90 8,76 7,57

Toplam: 90 25 48 9,00 10 31,85 34,95 31,89

Sözel (TÜR) CCdbCccdDCbca DaCa  

Cevap Anh. A CCACCDAADCADBADCCBAB

Sözel (TAR) BDdC dABDB

Cevap Anh. A BDACACABDB

Sözel (DİN)  daAdc bac

Cevap Anh. A DBDACBBACA

Sözel (İNG) baD bcdBa 

Cevap Anh. A ABDBCACBDC

Sayısal (MAT) b AcABacad cd c C c 

Cevap Anh. A DCABABCDCBDDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) dca BccbACcb aaadcA 

Cevap Anh. A ADDBBDACACBCDCBCABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 1 1 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 1 7 13

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 1 33
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 2 2 40
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 1 4 20
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 2 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 1 4 20
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 0 1 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA SEZGİNLER 96 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
298,315 294,860 9 22 22 300 3922

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 20 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 6,33 32 6,25 8,04 7,30

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,05 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 3,62 4,26 3,89

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,83 4,13 3,58

Matematik 20 2 11 -1,67 -8 1,20 3,01 3,51

Fen 20 15 4 13,67 68 9,90 8,76 7,57

Toplam: 90 45 33 34,00 38 31,85 34,95 31,89

Sözel (TÜR) C AbCDbA dAcadDdCd B

Cevap Anh. A CCACCDAADCADBADCCBAB

Sözel (TAR) BDACACbBDd

Cevap Anh. A BDACACABDB

Sözel (DİN) DB ACdcdCA

Cevap Anh. A DBDACBBACA

Sözel (İNG) cBbBCcbBDb

Cevap Anh. A ABDBCACBDC

Sayısal (MAT) c c  cbcbB c ca Cd c

Cevap Anh. A DCABABCDCBDDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) ADDBBDAabCBC bBbABAD

Cevap Anh. A ADDBBDACACBCDCBCABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 5 2 63

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 0 2 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 1 4 20
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 2 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 5 0 100
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 3 0 100
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 0 50
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
OGUZHAN KARAVELİOGLU 213 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,398 294,860 18 40 40 425 6417

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 20 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 14 0,33 2 6,25 8,04 7,30

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,05 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 3,62 4,26 3,89

İngilizce 10 4 5 2,33 23 3,83 4,13 3,58

Matematik 20 3 14 -1,67 -8 1,20 3,01 3,51

Fen 20 10 9 7,00 35 9,90 8,76 7,57

Toplam: 90 32 51 15,00 17 31,85 34,95 31,89

Sözel (TÜR) AacbbddababaaDbAa BC

Cevap Anh. B ADBADCCCACDCCDAABABC

Sözel (TAR) ABDdBDAdAa

Cevap Anh. B ABDBBDACAC

Sözel (DİN) abaADd Ada

Cevap Anh. B BACADBDACB

Sözel (İNG) bCcdbaC DA

Cevap Anh. B ACBBCDCBDA

Sayısal (MAT) acd  ccabAcbacabCdB 

Cevap Anh. B CDCDBABDCABDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) Aa ddcDBdDaADcAcCdCA

Cevap Anh. B ACDCABDBCDBADDABCBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 2 5 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 0 3 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 1 4 20
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 1 4 20
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 1 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 5 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 3 2 60
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 0 50
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİHA YIL AZ 163 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
202,259 294,860 20 44 44 481 7626

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 20 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 13 0,67 3 6,25 8,04 7,30

Tarih 10 4 6 2,00 20 7,05 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 3,62 4,26 3,89

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,83 4,13 3,58

Matematik 20 3 15 -2,00 -10 1,20 3,01 3,51

Fen 20 6 13 1,67 8 9,90 8,76 7,57

Toplam: 90 24 60 4,00 4 31,85 34,95 31,89

Sözel (TÜR)  c dDaadcacCCDbdBbdd

Cevap Anh. B ADBADCCCACDCCDAABABC

Sözel (TAR) bBbdBDAdba

Cevap Anh. B ABDBBDACAC

Sözel (DİN) dcCA dcAda

Cevap Anh. B BACADBDACB

Sözel (İNG) ACBcdababd

Cevap Anh. B ACBBCDCBDA

Sayısal (MAT) bbdccb ad abcDcaCdcD

Cevap Anh. B CDCDBABDCABDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) AbDCccDabaaAbacdb aA

Cevap Anh. B ACDCABDBCDBADDABCBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 0 2 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 1 2 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 3 5 38

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 2 33
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 0 3 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 0 5 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 3 40
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 4 20

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 1 4 20
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SENANUR SÜRER 243 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
267,712 294,860 12 30 30 359 5078

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 20 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 10 3,67 18 6,25 8,04 7,30

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,05 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 3,62 4,26 3,89

İngilizce 10 4 3 3,00 30 3,83 4,13 3,58

Matematik 20 6 6 4,00 20 1,20 3,01 3,51

Fen 20 9 8 6,33 32 9,90 8,76 7,57

Toplam: 90 35 37 22,67 25 31,85 34,95 31,89

Sözel (TÜR) cc db CdbabbCDAABAc 

Cevap Anh. B ADBADCCCACDCCDAABABC

Sözel (TAR) dBDcBDACAa

Cevap Anh. B ABDBBDACAC

Sözel (DİN) adCcDd cdc

Cevap Anh. B BACADBDACB

Sözel (İNG)  Cca a BDA

Cevap Anh. B ACBBCDCBDA

Sayısal (MAT) d a  daD   DBbB CdB 

Cevap Anh. B CDCDBABDCABDBDBDCBBD

Sayısal (FEN)  bbbAdad DaADD BdBCA

Cevap Anh. B ACDCABDBCDBADDABCBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 1 6 13

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 1 2 20
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 1 2 20
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 0 40
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 2 2 40

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 3 2 60
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 0 1 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 0 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 0 0 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YANKI MUSTAFA YAVUZ 56 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
358,361 294,860 3 14 14 178 1867

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 20 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 6,25 8,04 7,30

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,05 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,62 4,26 3,89

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,83 4,13 3,58

Matematik 20 5 4 3,67 18 1,20 3,01 3,51

Fen 20 18 2 17,33 87 9,90 8,76 7,57

Toplam: 90 56 20 49,33 55 31,85 34,95 31,89

Sözel (TÜR) ADd adC ACDbCDAAa BC

Cevap Anh. B ADBADCCCACDCCDAABABC

Sözel (TAR) ABDBBDACAC

Cevap Anh. B ABDBBDACAC

Sözel (DİN) BACcDBDACc

Cevap Anh. B BACADBDACB

Sözel (İNG) ACBcbaddac

Cevap Anh. B ACBBCDCBDA

Sayısal (MAT) a a  AcD cB  D  C   

Cevap Anh. B CDCDBABDCABDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) ACDCAcDBCDaADDABCBCA

Cevap Anh. B ACDCABDBCDBADDABCBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 6 2 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 2 33
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 2 2 40
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 1 2 20
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 0 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 0 20

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 5 0 100
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN GÜL KURT 52 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
239,628 294,860 17 37 37 413 6147

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 20 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 6,25 8,04 7,30

Tarih 10 4 6 2,00 20 7,05 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,62 4,26 3,89

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,83 4,13 3,58

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,20 3,01 3,51

Fen 20 9 11 5,33 27 9,90 8,76 7,57

Toplam: 90 32 58 12,67 14 31,85 34,95 31,89

Sözel (TÜR) ADcdbbdCbacbCDAdaddC

Cevap Anh. B ADBADCCCACDCCDAABABC

Sözel (TAR) cBDaBDcaca

Cevap Anh. B ABDBBDACAC

Sözel (DİN) BAabcdDcda

Cevap Anh. B BACADBDACB

Sözel (İNG) AbdabDaaDb

Cevap Anh. B ACBBCDCBDA

Sayısal (MAT) baaccdBDbcaDBaccCBab

Cevap Anh. B CDCDBABDCABDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) AdbdcBDdCDBbDbAcacbA

Cevap Anh. B ACDCABDBCDBADDABCBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 0 2 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 2 6 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 0 3 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 2 3 40
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 0 5 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 2 3 40
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 2 3 40

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 1 4 20
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 2 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF IRAZ DEMİRDÖVEN 151 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
381,319 294,860 2 6 6 141 1274

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 8 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 9,54 8,04 7,30

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,79 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,62 4,26 3,89

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,17 4,13 3,58

Matematik 20 11 7 8,67 43 4,00 3,01 3,51

Fen 20 12 6 10,00 50 6,75 8,76 7,57

Toplam: 90 65 21 58,00 64 33,88 34,95 31,89

Sözel (TÜR) ADBADCCCAabdCDAABABC

Cevap Anh. B ADBADCCCACDCCDAABABC

Sözel (TAR) ABDdBDACAC

Cevap Anh. B ABDBBDACAC

Sözel (DİN) cbCADBaACB

Cevap Anh. B BACADBDACB

Sözel (İNG) ACBBCDCBDb

Cevap Anh. B ACBBCDCBDA

Sayısal (MAT) b dD AccCcBDBccDCBBD

Cevap Anh. B CDCDBABDCABDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) AC CAcDBaDaADD cCcbA

Cevap Anh. B ACDCABDBCDBADDABCBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 2 1 67
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 6 2 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 2 3 40
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 2 2 40
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 4 0 80
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 3 2 60

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 5 0 100
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 0 0 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE MELEK TUTAR 181 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
368,341 294,860 3 11 11 168 1590

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 8 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 9,54 8,04 7,30

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,79 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 4,62 4,26 3,89

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,17 4,13 3,58

Matematik 20 12 6 10,00 50 4,00 3,01 3,51

Fen 20 14 6 12,00 60 6,75 8,76 7,57

Toplam: 90 63 23 55,33 61 33,88 34,95 31,89

Sözel (TÜR) dCACCbbADdADdAbbCB B

Cevap Anh. A CCACCDAADCADBADCCBAB

Sözel (TAR) BDACACdBDB

Cevap Anh. A BDACACABDB

Sözel (DİN) DB ACdBbCA

Cevap Anh. A DBDACBBACA

Sözel (İNG) ABDcCACBDC

Cevap Anh. A ABDBCACBDC

Sayısal (MAT) DdABcBaadBDDBD DC Bb

Cevap Anh. A DCABABCDCBDDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) ADDdBDdCAaBCDbBCddAD

Cevap Anh. A ADDBBDACACBCDCBCABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 5 2 63

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 2 1 67
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 2 3 40
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 5 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 2 1 40

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 3 2 60
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EREM ALTUNOK 58 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
249,250 294,860 5 35 35 395 5778

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 8 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 8 5,33 27 9,54 8,04 7,30

Tarih 10 4 4 2,67 27 4,79 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,62 4,26 3,89

İngilizce 10 4 5 2,33 23 4,17 4,13 3,58

Matematik 20 6 11 2,33 12 4,00 3,01 3,51

Fen 20 6 11 2,33 12 6,75 8,76 7,57

Toplam: 90 32 45 17,00 19 33,88 34,95 31,89

Sözel (TÜR) Aad cCddAC aCD AadB 

Cevap Anh. B ADBADCCCACDCCDAABABC

Sözel (TAR) bdDcBD C a

Cevap Anh. B ABDBBDACAC

Sözel (DİN) BdbAadadCB

Cevap Anh. B BACADBDACB

Sözel (İNG) AbBabbCB d

Cevap Anh. B ACBBCDCBDA

Sayısal (MAT) CaaDacdbCbB  bdadBB 

Cevap Anh. B CDCDBABDCABDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) caDdABc d BbcbAdac A

Cevap Anh. B ACDCABDBCDBADDABCBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 1 1 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 3 5 38

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 2 33
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 1 4 20
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 3 2 60
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 2 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 3 20

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 1 2 20
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 1 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 2 0 100
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS ÇÖREKLİ 179 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
399,650 294,860 1 4 4 106 885

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 8 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 9,54 8,04 7,30

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,79 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,62 4,26 3,89

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,17 4,13 3,58

Matematik 20 11 7 8,67 43 4,00 3,01 3,51

Fen 20 16 3 15,00 75 6,75 8,76 7,57

Toplam: 90 71 16 65,67 73 33,88 34,95 31,89

Sözel (TÜR) CCcbCDAcDbADcADCCBAB

Cevap Anh. A CCACCDAADCADBADCCBAB

Sözel (TAR) BDACACABDB

Cevap Anh. A BDACACABDB

Sözel (DİN) DBcACBBACA

Cevap Anh. A DBDACBBACA

Sözel (İNG) ABDBCACBDC

Cevap Anh. A ABDBCACBDC

Sayısal (MAT) cCAccBb CBDD DBbCacD

Cevap Anh. A DCABABCDCBDDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) ADDBBD CcCBbDCBaABAD

Cevap Anh. A ADDBBDACACBCDCBCABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 7 1 88

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 3 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 2 3 40
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 3 1 60
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 4 0 80
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 2 3 40

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 5 0 100
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 2 1 67
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 0 50
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 0 1 0
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA SELİM AKSOY 106 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
225,635 294,860 8 42 42 438 6747

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 8 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 9,54 8,04 7,30

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 4,79 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,62 4,26 3,89

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 4,17 4,13 3,58

Matematik 20 6 12 2,00 10 4,00 3,01 3,51

Fen 20 5 15 0,00 0 6,75 8,76 7,57

Toplam: 90 27 58 7,67 9 33,88 34,95 31,89

Sözel (TÜR) ddACCDdA aAadbcCbacB

Cevap Anh. A CCACCDAADCADBADCCBAB

Sözel (TAR) dbcabdAcba

Cevap Anh. A BDACACABDB

Sözel (DİN) DdDAacBdCA

Cevap Anh. A DBDACBBACA

Sözel (İNG) cBadbcad  

Cevap Anh. A ABDBCACBDC

Sayısal (MAT) DCc bdbab cbdaBDacBD

Cevap Anh. A DCABABCDCBDDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) bacdcabdACBbDbcadcAa

Cevap Anh. A ADDBBDACACBCDCBCABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 0 2 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 4 4 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 0 3 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 2 2 40
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 0 4 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 5 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 4 1 80

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 1 4 20
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 1 1 50
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT MUTLU 290 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
238,404 294,860 6 38 38 416 6205

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 8 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 5 9,33 47 9,54 8,04 7,30

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,79 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,62 4,26 3,89

İngilizce 10 3 6 1,00 10 4,17 4,13 3,58

Matematik 20 2 15 -3,00 -15 4,00 3,01 3,51

Fen 20 6 13 1,67 8 6,75 8,76 7,57

Toplam: 90 30 51 13,00 14 33,88 34,95 31,89

Sözel (TÜR) ADB DdCaA bCCDbA dB 

Cevap Anh. B ADBADCCCACDCCDAABABC

Sözel (TAR) dBDccabddC

Cevap Anh. B ABDBBDACAC

Sözel (DİN) cbCcDBcACa

Cevap Anh. B BACADBDACB

Sözel (İNG) ACB dbdabd

Cevap Anh. B ACBBCDCBDA

Sayısal (MAT) Cb cac  bbdacbcDbacc

Cevap Anh. B CDCDBABDCABDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) Aa dAcDcabccDcbaCadA

Cevap Anh. B ACDCABDBCDBADDABCBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 2 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 1 1 50
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 0 3 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 4 4 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 1 33
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 0 3 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 1 3 20
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 0 5 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 4 20

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 1 4 20
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 3 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 0 1 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 0 1 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF EREN GÖK 284 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
231,206 294,860 7 41 41 428 6499

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 8 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 9,54 8,04 7,30

Tarih 10 1 4 -0,33 -3 4,79 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,62 4,26 3,89

İngilizce 10 2 3 1,00 10 4,17 4,13 3,58

Matematik 20 3 10 -0,33 -2 4,00 3,01 3,51

Fen 20 4 9 1,00 5 6,75 8,76 7,57

Toplam: 90 24 42 10,00 11 33,88 34,95 31,89

Sözel (TÜR) dacCCDAAaCADdcbaCddB

Cevap Anh. A CCACCDAADCADBADCCBAB

Sözel (TAR) c b  Cdd  

Cevap Anh. A BDACACABDB

Sözel (DİN) bBbAddBbCc

Cevap Anh. A DBDACBBACA

Sözel (İNG) dcD  c B  

Cevap Anh. A ABDBCACBDC

Sayısal (MAT) adcBbd  C Dbcb  d  c

Cevap Anh. A DCABABCDCBDDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) cbbc DbaAC a d C   a

Cevap Anh. A ADDBBDACACBCDCBCABAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 1 0 33
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 3 5 38

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 0 33
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 1 4 20
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 1 1 20
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 1 4 20
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 1 2 20
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 0 1 0
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 0 1 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 1 0 100
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7. SINIF AV YAYINLARI 1.DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ERİKAN 19 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
339,338 294,860 4 15 15 210 2458

Puanı Hesaplanan: 45 45 532 8458

Katılımlar: 8 45 45 532 8485

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 9,54 8,04 7,30

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,79 6,74 6,04

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 4,62 4,26 3,89

İngilizce 10 4 3 3,00 30 4,17 4,13 3,58

Matematik 20 7 10 3,67 18 4,00 3,01 3,51

Fen 20 13 3 12,00 60 6,75 8,76 7,57

Toplam: 90 52 23 44,33 49 33,88 34,95 31,89

Sözel (TÜR) ADBb bCCAC dCDAABcB 

Cevap Anh. B ADBADCCCACDCCDAABABC

Sözel (TAR) ABDBBDACAC

Cevap Anh. B ABDBBDACAC

Sözel (DİN) BbaA BaA B

Cevap Anh. B BACADBDACB

Sözel (İNG) AdBc c  DA

Cevap Anh. B ACBBCDCBDA

Sayısal (MAT) bbdDdbcD dcDcD  CcBD

Cevap Anh. B CDCDBABDCABDBDBDCBBD

Sayısal (FEN) ACcbA Dc DBADD  CBCA

Cevap Anh. B ACDCABDBCDBADDABCBCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 2 2 0 100
Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 2 2 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 3 3 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 2 1 0 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 8 4 3 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 0 50
Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.3 1 1 33
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 5 1 3 20
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 5 1 4 20
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 5 4 1 80
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 5 1 2 20

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 5 4 1 80
Uzay kirliliğinin yol açabileceği olası sonuçları belirtir. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 3 1 0 33
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 2 0 1 0
Yapay uydu çeşitlerini listeler. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin sebeplerini listeler. 1 1 0 100
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Yıldızları renklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Uzay kirliliğini önlemek için çözümler sunar. 1 0 0 0
Takım yıldızı kavramını açıklar. 1 1 0 100
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