
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2 51 562 2635 36864

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 3,38 5 4 3,53 6 3 4,83 4 4 2,88 6 6 4,14 7 6 4,78 34 32 23,54 283,940

Okul Ortalaması 7 8 4,01 6 4 4,31 7 2 6,37 4 4 2,95 7 6 5,05 9 5 7,02 40 30 29,71 310,430

KATILIMLAR

1 356 GÖKAY AYDOĞAN 6B 10 3 9,00 9 0 9,00 9 0 9,00 7 2 6,33 11 4 9,67 13 2 12,33 59 11 55,33 413,001 1 1 5 81 1765
% 4,79

2 0 SİRAC KEÇE 6C 8 4 6,67 8 2 7,33 8 1 7,67 8 1 7,67 13 2 12,33 13 2 12,33 58 12 54,00 410,352 1 2 8 92 1913
% 5,19

3 3727 BURAK DEMİRKOL 6C 7 8 4,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 13 2 12,33 14 1 13,67 59 16 53,67 406,511 2 3 10 104 2139
% 5,80

4 0 DEVLET KAĞAN YAVUZ6A 12 3 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 12 2 11,33 10 5 8,33 58 16 52,65 406,494 1 4 11 105 2141
% 5,81

5 371 ENES TAHA ÇAKIR 6C 8 7 5,67 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 13 1 12,67 13 2 12,33 57 17 51,34 402,815 3 5 17 124 2408
% 6,53

6 311 DENİZ ERYILMAZ 6A 7 8 4,33 10 0 10,00 9 0 9,00 8 2 7,33 12 2 11,33 13 1 12,67 59 13 54,66 402,065 2 6 18 126 2468
% 6,69

7 389 GÜL SENA ÇULHA 6C 10 5 8,33 8 2 7,33 9 1 8,67 4 4 2,67 10 4 8,67 13 1 12,67 54 17 48,34 394,418 4 7 23 156 3020
% 8,19

8 407 ESLEM NUR BALIKÇI 6D 9 6 7,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 4 6,67 13 1 12,67 54 17 48,33 382,037 1 8 35 224 4042
% 11

9 303 YALIN AKBATUR 6A 8 6 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 9 3 8,00 12 2 11,33 53 17 47,34 377,678 3 9 42 256 4460
% 12

10 409 GÜRKAN AVCI 6D 12 2 11,33 10 0 10,00 8 2 7,33 4 5 2,33 8 5 6,33 10 5 8,33 52 19 45,65 377,534 2 10 43 257 4472
% 12

11 313 ANIL CAN ŞENYUVA 6C 10 5 8,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 1 5,67 11 4 9,67 52 15 47,00 370,888 5 11 49 293 5076
% 14

12 386 AZRA KİZIL 6C 8 6 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 4 5 2,33 10 4 8,67 11 3 10,00 51 20 44,33 370,264 6 12 50 294 5126
% 14

13 378 HAZAL KARACA 6C 9 5 7,33 5 5 3,33 9 1 8,67 6 4 4,67 8 5 6,33 10 3 9,00 47 23 39,33 352,682 7 13 73 417 7084
% 19

14 368 NAZLI TEPSİ 6C 7 8 4,33 6 4 4,67 9 1 8,67 3 7 0,67 9 3 8,00 12 3 11,00 46 26 37,34 350,765 8 14 77 440 7349
% 20

15 321 EYE AYOUB 6A 6 8 3,33 6 4 4,67 9 1 8,67 6 3 5,00 9 4 7,67 11 2 10,33 47 22 39,67 348,261 4 15 81 466 7657
% 21

16 305 ALİ ASLAN AKGÖLLÜ 6A 7 7 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 4 3,67 10 2 9,33 9 6 7,00 47 23 39,33 347,023 5 16 84 477 7794
% 21

17 388 ELİF HAZAL ALADAĞ 6C 6 7 3,67 4 6 2,00 9 1 8,67 4 3 3,00 10 3 9,00 11 4 9,67 44 24 36,01 344,370 9 17 87 496 8115
% 22

18 335 RÜYA AKYÜZ 6B 5 8 2,33 7 3 6,00 9 0 9,00 3 3 2,00 6 3 5,00 14 1 13,67 44 18 38,00 343,701 2 18 88 499 8184
% 22

19 346 ALİCAN KOPTU 6B 8 6 6,00 8 2 7,33 7 2 6,33 5 4 3,67 9 4 7,67 9 6 7,00 46 24 38,00 342,991 3 19 89 503 8272
% 22

20 440 EMİR UĞUR 6D 9 4 7,67 5 4 3,67 6 3 5,00 3 5 1,33 7 7 4,67 9 3 8,00 39 26 30,34 325,895 3 20 114 653 10536
% 29

21 0 BELİNAY CANPOLAT 6D 10 3 9,00 6 3 5,00 7 2 6,33 5 3 4,00 4 6 2,00 8 6 6,00 40 23 32,33 319,543 4 21 127 729 11438
% 31

22 391 AYTEN NUR CERİT 6D 5 9 2,00 8 2 7,33 7 2 6,33 4 5 2,33 8 7 5,67 10 5 8,33 42 30 31,99 314,684 5 22 136 779 12117
% 33

23 355 ELAN R BELUK 6B 7 6 5,00 4 5 2,33 3 5 1,33 4 5 2,33 8 4 6,67 10 5 8,33 36 30 25,99 314,036 4 23 139 789 12212
% 33

24 385 ZEHRA ÇAĞLAR 6C 9 5 7,33 2 6 0,00 8 2 7,33 7 2 6,33 6 6 4,00 7 7 4,67 39 28 29,66 310,529 10 24 145 813 12758
% 35

25 360 ELİFSU KI PIK 6B 6 8 3,33 6 4 4,67 9 1 8,67 4 2 3,33 5 4 3,67 9 4 7,67 39 23 31,34 309,690 5 25 149 821 12871
% 35

26 351 MURAT GÜLER 6B 5 9 2,00 6 4 4,67 9 1 8,67 5 3 4,00 4 2 3,33 10 4 8,67 39 23 31,34 307,059 6 26 153 857 13275
% 36

27 403 SUDE BOZKURT 6D 5 9 2,00 9 1 8,67 8 2 7,33 4 6 2,00 7 8 4,33 8 6 6,00 41 32 30,33 299,920 6 27 171 929 14422
% 39

28 344 İKBAL DEMİRR 6B 6 8 3,33 5 5 3,33 7 2 6,33 5 2 4,33 6 4 4,67 8 6 6,00 37 27 27,99 299,880 7 28 172 930 14430
% 39

29 328 MİNA GÜNGÖR 6A 6 9 3,00 7 3 6,00 7 3 6,00 3 6 1,00 7 5 5,33 7 5 5,33 37 31 26,66 296,606 6 29 181 958 14986
% 41

30 373 İLYAS ASLAN 6C 8 7 5,67 3 7 0,67 7 3 6,00 0 10 -3,33 7 8 4,33 9 6 7,00 34 41 20,34 295,114 11 30 183 969 15238
% 41

31 376 KAĞAN ÖZDAŞ 6C 6 9 3,00 7 3 6,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 9 2,00 10 5 8,33 37 37 24,66 291,159 12 31 192 1007 15926
% 43

32 331 BAŞAK AKDAMAR 6B 6 8 3,33 6 3 5,00 9 1 8,67 1 2 0,33 4 5 2,33 8 5 6,33 34 24 25,99 290,560 8 32 193 1014 16025
% 43

33 382 ECRİN SU BİNAY 6C 6 6 4,00 3 6 1,00 6 3 5,00 4 5 2,33 5 3 4,00 8 5 6,33 32 28 22,66 289,788 13 33 196 1024 16180
% 44
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2 51 562 2635 36864

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 3,38 5 4 3,53 6 3 4,83 4 4 2,88 6 6 4,14 7 6 4,78 34 32 23,54 283,940

Okul Ortalaması 7 8 4,01 6 4 4,31 7 2 6,37 4 4 2,95 7 6 5,05 9 5 7,02 40 30 29,71 310,430

KATILIMLAR

34 392 BERAT EFE YILMAZ 6D 6 9 3,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 5 7 2,67 5 8 2,33 41 29 31,33 287,902 7 34 203 1046 16529
% 45

35 324 DURAN EFE YENEL 6A 4 11 0,33 5 5 3,33 5 3 4,00 6 4 4,67 7 6 5,00 9 6 7,00 36 35 24,33 285,440 7 35 207 1079 16951
% 46

36 369 SİNA AYDIN 6C 5 10 1,67 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 8 4 6,67 6 9 3,00 36 36 24,01 282,467 14 36 214 1109 17465
% 47

37 412 HALİL AKGÖLLÜ 6D 7 8 4,33 6 4 4,67 6 2 5,33 7 3 6,00 5 9 2,00 6 9 3,00 37 35 25,33 278,980 8 37 225 1159 18025
% 49

38 330 DEFNE YALIM 6A 6 9 3,00 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 5 10 1,67 8 7 5,67 35 40 21,68 275,206 8 38 236 1208 18686
% 51

39 379 ELANUR ATICI 6C 4 11 0,33 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 8 7 5,67 9 6 7,00 32 43 17,67 274,863 15 39 239 1216 18759
% 51

40 384 GAN İALBAYRAK 6C 5 10 1,67 6 4 4,67 9 1 8,67 3 7 0,67 5 5 3,33 6 9 3,00 34 36 22,01 269,336 16 40 256 1280 19715
% 53

41 338 ÖZÜM DAMLA BEREKET6B 3 9 0,00 3 1 2,67 7 1 6,67 5 3 4,00 5 9 2,00 8 6 6,00 31 29 21,34 266,006 9 41 263 1316 20287
% 55

42 390 ZEYNEP CANG Ü*N 6D 6 8 3,33 5 4 3,67 9 1 8,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 7 3,67 33 33 22,00 263,453 9 42 273 1342 20752
% 56

43 317 ALİ BUĞRA KÖSELER 6A 4 11 0,33 3 7 0,67 6 4 4,67 5 10 1,67 7 8 4,33 25 40 11,67 240,738 9 43 348 1668 25041
% 68

44 367 ELİFSSAĞLAM 6C 5 9 2,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 11 -0,67 7 8 4,33 24 49 7,66 229,825 17 44 380 1834 27183
% 74

45 400 HALİL ÇULLU 6D 6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 24 51 7,00 226,463 10 45 387 1884 27847
% 76

46 318 BERFİN YAMAN 6A 5 9 2,00 3 7 0,67 5 3 4,00 5 5 3,33 3 11 -0,67 3 10 -0,33 24 45 9,00 217,777 10 46 425 2025 29581
% 80

47 370 MELEK YILMAZ 6C 4 11 0,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 7 8 4,33 22 53 4,33 214,879 18 47 433 2057 30132
% 82

48 306 SAMET ESEN 6A 4 11 0,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 0 3 -1,00 6 8 3,33 2 13 -2,33 19 48 2,99 207,033 11 48 462 2182 31668
% 86

49 315 PELİN KAYA 6A 3 12 -1,00 2 5 0,33 4 3 3,00 2 5 0,33 3 8 0,33 4 9 1,00 18 42 3,99 204,807 12 49 470 2211 32073
% 87

50 342 HÜMEYRA TAŞKALA 6B 2 13 -2,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 4 11 0,33 7 8 4,33 18 57 -1,00 200,575 10 50 485 2283 32851
% 89

51 358 AYŞEMELEK DAĞLI 6B 5 10 1,67 0 10 -3,33 3 6 1,00 0 8 -2,67 3 8 0,33 4 11 0,33 15 53 -2,67 197,764 11 51 497 2329 33384
% 91
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SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ASLAN AKGÖLLÜ 305 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
347,023 283,940 5 16 84 477 7794

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 12 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 3,11 4,01 3,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,42 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,00 6,37 4,83

İngilizce 10 5 4 3,67 37 3,08 2,95 2,88

Matematik 15 10 2 9,33 62 5,36 5,05 4,14

Fen 15 9 6 7,00 47 5,86 7,02 4,78

Toplam: 75 47 23 39,33 52 27,83 29,70 23,52

Sözel (TÜR) baABaDc AdABDac

Cevap Anh. B DCABDDBAACABDBD

Sözel (TAR) BCdAbDBAAB

Cevap Anh. B BCCADDBAAB

Sözel (DİN) ABBAbCaADA

Cevap Anh. B ABBADCCADA

Sözel (İNG) Aa bABDacB

Cevap Anh. B ACCDABDCBB

Sayısal (MAT) Cc dBBDAC CDB A

Cevap Anh. B CDACBBDACBCDBDA

Sayısal (FEN) CabBbadBBDbCBCA

Cevap Anh. B CBDBADCBBDACBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 1 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ BUĞRA KÖSELER 317 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,738 283,940 9 43 348 1668 25041

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 12 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 3,11 4,01 3,38

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,42 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,00 6,37 4,83

Matematik 15 5 10 1,67 11 5,36 5,05 4,14

Fen 15 7 8 4,33 29 5,86 7,02 4,78

Toplam: 75 25 40 11,67 16 27,83 29,70 23,52

Sözel (TÜR) cbAbbBcdcDacBac

Cevap Anh. A BAACABDBDDCABDD

Sözel (TAR) ADcdbcaBbd

Cevap Anh. A ADDBAABBCC

Sözel (DİN) CCdbAcBBbD

Cevap Anh. A CCADAABBAD

Sayısal (MAT) DdCBdcaDbdcddBd

Cevap Anh. A DACBCDBDACDACBB

Sayısal (FEN) BaDACBaAacDccba

Cevap Anh. A BBDACBCACBDBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 2 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 2 33
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 0 0 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN YAMAN 318 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
217,777 283,940 10 46 425 2025 29581

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 12 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 3,11 4,01 3,38

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,42 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 6,00 6,37 4,83

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,08 2,95 2,88

Matematik 15 3 11 -0,67 -4 5,36 5,05 4,14

Fen 15 3 10 -0,33 -2 5,86 7,02 4,78

Toplam: 75 24 45 9,00 12 27,83 29,70 23,52

Sözel (TÜR) c bCAdDBDbaddca

Cevap Anh. A BAACABDBDDCABDD

Sözel (TAR) cbaBccBdCa

Cevap Anh. A ADDBAABBCC

Sözel (DİN) Ca c ABBcD

Cevap Anh. A CCADAABBAD

Sözel (İNG) ABDdaBdCab

Cevap Anh. A ABDCBBACCD

Sayısal (MAT) aAbadbcDbabAaa 

Cevap Anh. A DACBCDBDACDACBB

Sayısal (FEN) caacadC bdaB Db

Cevap Anh. A BBDACBCACBDBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 0 2 0
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 0 33
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 0 3 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 2 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 0 3 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 0 1 0
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE YALIM 330 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
275,206 283,940 8 38 236 1208 18686

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 12 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 3,11 4,01 3,38

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,42 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,00 6,37 4,83

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,08 2,95 2,88

Matematik 15 5 10 1,67 11 5,36 5,05 4,14

Fen 15 8 7 5,67 38 5,86 7,02 4,78

Toplam: 75 35 40 21,67 29 27,83 29,70 23,52

Sözel (TÜR) cadBbDcAAdAdccD

Cevap Anh. B DCABDDBAACABDBD

Sözel (TAR) dadADDBAdB

Cevap Anh. B BCCADDBAAB

Sözel (DİN) AaBAbaCADA

Cevap Anh. B ABBADCCADA

Sözel (İNG) AaabbBDdaa

Cevap Anh. B ACCDABDCBB

Sayısal (MAT) abbaBdaACcdbdDA

Cevap Anh. B CDACBBDACBCDBDA

Sayısal (FEN) CBDadbbcaDACdCA

Cevap Anh. B CBDBADCBBDACBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 0 2 0
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 0 3 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 1 2 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ERYILMAZ 311 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,065 283,940 2 6 18 126 2468

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 12 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 3,11 4,01 3,38

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,42 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 6,00 6,37 4,83

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,08 2,95 2,88

Matematik 15 12 2 11,33 76 5,36 5,05 4,14

Fen 15 13 1 12,67 84 5,86 7,02 4,78

Toplam: 75 59 13 54,67 73 27,83 29,70 23,52

Sözel (TÜR) baABbDBddCdBDcc

Cevap Anh. B DCABDDBAACABDBD

Sözel (TAR) BCCADDBAAB

Cevap Anh. B BCCADDBAAB

Sözel (DİN) ABBADC ADA

Cevap Anh. B ABBADCCADA

Sözel (İNG) ACCDABDCdc

Cevap Anh. B ACCDABDCBB

Sayısal (MAT) CDACB DAaaCDBDA

Cevap Anh. B CDACBBDACBCDBDA

Sayısal (FEN) CBDBd CBBDACBCA

Cevap Anh. B CBDBADCBBDACBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DEVLET KAĞAN YAVUZ 0 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
406,494 283,940 1 4 11 105 2141

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 12 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 3,11 4,01 3,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,42 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,00 6,37 4,83

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,08 2,95 2,88

Matematik 15 12 2 11,33 76 5,36 5,05 4,14

Fen 15 10 5 8,33 56 5,86 7,02 4,78

Toplam: 75 58 16 52,67 70 27,83 29,70 23,52

Sözel (TÜR) cCABDDddACABDBD

Cevap Anh. B DCABDDBAACABDBD

Sözel (TAR) BCCcDDdAAB

Cevap Anh. B BCCADDBAAB

Sözel (DİN) ABdbDCCADA

Cevap Anh. B ABBADCCADA

Sözel (İNG) ACaDABDCcB

Cevap Anh. B ACCDABDCBB

Sayısal (MAT) CDAdBBDACd DBDA

Cevap Anh. B CDACBBDACBCDBDA

Sayısal (FEN) CaDBcabBBDACBaA

Cevap Anh. B CBDBADCBBDACBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 3 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 3 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DURAN EFE YENEL 324 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
285,440 283,940 7 35 207 1079 16951

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 12 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 3,11 4,01 3,38

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,42 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 6,00 6,37 4,83

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,08 2,95 2,88

Matematik 15 7 6 5,00 33 5,36 5,05 4,14

Fen 15 9 6 7,00 47 5,86 7,02 4,78

Toplam: 75 36 35 24,33 32 27,83 29,70 23,52

Sözel (TÜR) cbAbbcbaccCdBaD

Cevap Anh. A BAACABDBDDCABDD

Sözel (TAR) AbDdAdcBCb

Cevap Anh. A ADDBAABBCC

Sözel (DİN) CCA A ddAc

Cevap Anh. A CCADAABBAD

Sözel (İNG) ABDbaBACab

Cevap Anh. A ABDCBBACCD

Sayısal (MAT)  A BdcBbbCbbCBB

Cevap Anh. A DACBCDBDACDACBB

Sayısal (FEN) BcDACBCACcbdAcb

Cevap Anh. A BBDACBCACBDBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 0 67
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 0 3 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 3 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 0 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYE AYOUB 321 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
348,261 283,940 4 15 81 466 7657

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 12 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 3,33 22 3,11 4,01 3,38

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,42 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,00 6,37 4,83

İngilizce 10 6 3 5,00 50 3,08 2,95 2,88

Matematik 15 9 4 7,67 51 5,36 5,05 4,14

Fen 15 11 2 10,33 69 5,86 7,02 4,78

Toplam: 75 47 22 39,67 53 27,83 29,70 23,52

Sözel (TÜR) bC BaaabbCcBDaD

Cevap Anh. B DCABDDBAACABDBD

Sözel (TAR) dCCAcacAAB

Cevap Anh. B BCCADDBAAB

Sözel (DİN) ABBADCdADA

Cevap Anh. B ABBADCCADA

Sözel (İNG) ACa ABDbBa

Cevap Anh. B ACCDABDCBB

Sayısal (MAT) CDAdBB ACcCbd A

Cevap Anh. B CDACBBDACBCDBDA

Sayısal (FEN) bBDB  CBBDACBCd

Cevap Anh. B CBDBADCBBDACBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 0 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 0 67
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA GÜNGÖR 328 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
296,606 283,940 6 29 181 958 14986

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 12 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 3,11 4,01 3,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,42 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,00 6,37 4,83

İngilizce 10 3 6 1,00 10 3,08 2,95 2,88

Matematik 15 7 5 5,33 36 5,36 5,05 4,14

Fen 15 7 5 5,33 36 5,86 7,02 4,78

Toplam: 75 37 31 26,67 36 27,83 29,70 23,52

Sözel (TÜR) BcddABDaDDadcac

Cevap Anh. A BAACABDBDDCABDD

Sözel (TAR) ccDBAABBCd

Cevap Anh. A ADDBAABBCC

Sözel (DİN) CdAcAABBcD

Cevap Anh. A CCADAABBAD

Sözel (İNG) bBDbaaAaa 

Cevap Anh. A ABDCBBACCD

Sayısal (MAT) cAC  bBDACc dBc

Cevap Anh. A DACBCDBDACDACBB

Sayısal (FEN) cBDdC CAdBDa  d

Cevap Anh. A BBDACBCACBDBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 1 2 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 1 33
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN KAYA 315 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
204,807 283,940 12 49 470 2211 32073

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 12 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 3,11 4,01 3,38

Tarih 10 2 5 0,33 3 4,42 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 6,00 6,37 4,83

İngilizce 10 2 5 0,33 3 3,08 2,95 2,88

Matematik 15 3 8 0,33 2 5,36 5,05 4,14

Fen 15 4 9 1,00 7 5,86 7,02 4,78

Toplam: 75 18 42 4,00 5 27,83 29,70 23,52

Sözel (TÜR) badcbbabAdAdbaD

Cevap Anh. B DCABDDBAACABDBD

Sözel (TAR) ca  bDB da

Cevap Anh. B BCCADDBAAB

Sözel (DİN) ABB aa b A

Cevap Anh. B ABBADCCADA

Sözel (İNG) bbd cBD  c

Cevap Anh. B ACCDABDCBB

Sayısal (MAT) baA acDAd a a b

Cevap Anh. B CDACBBDACBCDBDA

Sayısal (FEN) dacdA CBaadd dA

Cevap Anh. B CBDBADCBBDACBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 0 1 0
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 1 67
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 1 1 33
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 0 3 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 0 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 0 2 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET ESEN 306 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
207,033 283,940 11 48 462 2182 31668

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 12 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 3,11 4,01 3,38

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 4,42 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,00 6,37 4,83

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 3,08 2,95 2,88

Matematik 15 6 8 3,33 22 5,36 5,05 4,14

Fen 15 2 13 -2,33 -16 5,86 7,02 4,78

Toplam: 75 19 48 3,00 4 27,83 29,70 23,52

Sözel (TÜR) abcBcDdAdacBbcc

Cevap Anh. B DCABDDBAACABDBD

Sözel (TAR) cabdbDBcbd

Cevap Anh. B BCCADDBAAB

Sözel (DİN) dcBdbCaADA

Cevap Anh. B ABBADCCADA

Sözel (İNG)  b cc     

Cevap Anh. B ACCDABDCBB

Sayısal (MAT) CccCBcDdCdd Bad

Cevap Anh. B CDACBBDACBCDBDA

Sayısal (FEN) CdcdbDdccbddcdd

Cevap Anh. B CBDBADCBBDACBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 2 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 0 2 0
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 1 67
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 0 3 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 0 1 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 1 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 0 3 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 0 2 0
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YALIN AKBATUR 303 6A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
377,678 283,940 3 9 42 256 4460

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 12 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 3,11 4,01 3,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,42 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,00 6,37 4,83

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,08 2,95 2,88

Matematik 15 9 3 8,00 53 5,36 5,05 4,14

Fen 15 12 2 11,33 76 5,86 7,02 4,78

Toplam: 75 53 17 47,33 63 27,83 29,70 23,52

Sözel (TÜR) BdcCABDc*Da BbD

Cevap Anh. A BAACABDBDDCABDD

Sözel (TAR) ADDBAA*BCC

Cevap Anh. A ADDBAABBCC

Sözel (DİN) CdADAABBAD

Cevap Anh. A CCADAABBAD

Sözel (İNG) ABDCacACd*

Cevap Anh. A ABDCBBACCD

Sayısal (MAT) DAd CbB ACDAaB 

Cevap Anh. A DACBCDBDACDACBB

Sayısal (FEN) BBDACBCAbBDBA b

Cevap Anh. A BBDACBCACBDBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 1 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİCAN KOPTU 346 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
342,991 283,940 3 19 89 503 8272

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 11 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 3,06 4,01 3,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,61 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,15 6,37 4,83

İngilizce 10 5 4 3,67 37 2,21 2,95 2,88

Matematik 15 9 4 7,67 51 4,15 5,05 4,14

Fen 15 9 6 7,00 47 7,33 7,02 4,78

Toplam: 75 46 24 38,00 51 26,51 29,70 23,52

Sözel (TÜR) cbAdABDBc aABaD

Cevap Anh. A BAACABDBDDCABDD

Sözel (TAR) AbDBAABBCd

Cevap Anh. A ADDBAABBCC

Sözel (DİN) CaA AABBAb

Cevap Anh. A CCADAABBAD

Sözel (İNG) ABD cBAaab

Cevap Anh. A ABDCBBACCD

Sayısal (MAT) DAC CDBaACccdB 

Cevap Anh. A DACBCDBDACDACBB

Sayısal (FEN) aBDACBCACabBbad

Cevap Anh. A BBDACBCACBDBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEMELEK DAĞLI 358 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
197,764 283,940 11 51 497 2329 33384

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 11 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 3,06 4,01 3,38

Tarih 10 0 10 -3,33 -33 3,61 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 6,15 6,37 4,83

İngilizce 10 0 8 -2,67 -27 2,21 2,95 2,88

Matematik 15 3 8 0,33 2 4,15 5,05 4,14

Fen 15 4 11 0,33 2 7,33 7,02 4,78

Toplam: 75 15 53 -2,67 -4 26,51 29,70 23,52

Sözel (TÜR) aAdCAdDcDbabaaa

Cevap Anh. A BAACABDBDDCABDD

Sözel (TAR) dabdcdadab

Cevap Anh. A ADDBAABBCC

Sözel (DİN) dbADAda ba

Cevap Anh. A CCADAABBAD

Sözel (İNG) ccab ad dc

Cevap Anh. A ABDCBBACCD

Sayısal (MAT) cA Bbcd  Cadb c

Cevap Anh. A DACBCDBDACDACBB

Sayısal (FEN) dBcAbdbcadaBcDb

Cevap Anh. A BBDACBCACBDBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 2 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 0 2 0
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 1 67
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 0 3 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 0 2 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 0 3 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 0 2 0
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BAŞAK AKDAMAR 331 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
290,560 283,940 8 32 193 1014 16025

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 11 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 3,33 22 3,06 4,01 3,38

Tarih 10 6 3 5,00 50 3,61 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,15 6,37 4,83

İngilizce 10 1 2 0,33 3 2,21 2,95 2,88

Matematik 15 4 5 2,33 16 4,15 5,05 4,14

Fen 15 8 5 6,33 42 7,33 7,02 4,78

Toplam: 75 34 24 26,00 35 26,51 29,70 23,52

Sözel (TÜR) cdAdABccbbC BaD

Cevap Anh. A BAACABDBDDCABDD

Sözel (TAR) dDDdAA BCd

Cevap Anh. A ADDBAABBCC

Sözel (DİN) CCAaAABBAD

Cevap Anh. A CCADAABBAD

Sözel (İNG) b D   b   

Cevap Anh. A ABDCBBACCD

Sayısal (MAT) DA   DBbba  d c

Cevap Anh. A DACBCDBDACDACBB

Sayısal (FEN) BBDACBbd dDB aa

Cevap Anh. A BBDACBCACBDBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 0 50
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 0 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 0 2 0
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 0 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELAN R BELUK 355 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
314,036 283,940 4 23 139 789 12212

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 11 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 6 5,00 33 3,06 4,01 3,38

Tarih 10 4 5 2,33 23 3,61 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 6,15 6,37 4,83

İngilizce 10 4 5 2,33 23 2,21 2,95 2,88

Matematik 15 8 4 6,67 44 4,15 5,05 4,14

Fen 15 10 5 8,33 56 7,33 7,02 4,78

Toplam: 75 36 30 26,00 35 26,51 29,70 23,52

Sözel (TÜR) cbACbaDBcDd B D

Cevap Anh. A BAACABDBDDCABDD

Sözel (TAR) cDDBbd Bab

Cevap Anh. A ADDBAABBCC

Sözel (DİN) CCA b aaba

Cevap Anh. A CCADAABBAD

Sözel (İNG) ABD dBbbab

Cevap Anh. A ABDCBBACCD

Sayısal (MAT) DACBa aDA b CBc

Cevap Anh. A DACBCDBDACDACBB

Sayısal (FEN) BBDACdCACaDdAad

Cevap Anh. A BBDACBCACBDBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 1 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 1 33
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 0 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 0 3 0
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 1 2 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 0 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFSU KI PIK 360 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
309,690 283,940 5 25 149 821 12871

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 11 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 3,33 22 3,06 4,01 3,38

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,61 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,15 6,37 4,83

İngilizce 10 4 2 3,33 33 2,21 2,95 2,88

Matematik 15 5 4 3,67 24 4,15 5,05 4,14

Fen 15 9 4 7,67 51 7,33 7,02 4,78

Toplam: 75 39 23 31,33 42 26,51 29,70 23,52

Sözel (TÜR) bC ccDBdbCABbac

Cevap Anh. B DCABDDBAACABDBD

Sözel (TAR) dCbbcDBAAB

Cevap Anh. B BCCADDBAAB

Sözel (DİN) ABBADaCADA

Cevap Anh. B ABBADCCADA

Sözel (İNG) A a ABD c 

Cevap Anh. B ACCDABDCBB

Sayısal (MAT) d  CB  Ada cB A

Cevap Anh. B CDACBBDACBCDBDA

Sayısal (FEN) C DBc dBBDACdbA

Cevap Anh. B CBDBADCBBDACBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 0 2 0
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 1 0 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 0 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 0 50
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKAY AYDOĞAN 356 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
413,001 283,940 1 1 5 81 1765

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 11 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 3 9,00 60 3,06 4,01 3,38

Tarih 10 9 0 9,00 90 3,61 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 6,15 6,37 4,83

İngilizce 10 7 2 6,33 63 2,21 2,95 2,88

Matematik 15 11 4 9,67 64 4,15 5,05 4,14

Fen 15 13 2 12,33 82 7,33 7,02 4,78

Toplam: 75 59 11 55,33 74 26,51 29,70 23,52

Sözel (TÜR) cCAB DdAACbBDB 

Cevap Anh. B DCABDDBAACABDBD

Sözel (TAR) BCCADD AAB

Cevap Anh. B BCCADDBAAB

Sözel (DİN) ABBADC ADA

Cevap Anh. B ABBADCCADA

Sözel (İNG) dCaDABD BB

Cevap Anh. B ACCDABDCBB

Sayısal (MAT) CDAdBBDAdaCcBDA

Cevap Anh. B CDACBBDACBCDBDA

Sayısal (FEN) CBDBAaCdBDACBCA

Cevap Anh. B CBDBADCBBDACBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 2 0 67
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 1 1 33
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYRA TAŞKALA 342 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
200,575 283,940 10 50 485 2283 32851

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 11 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 -2,33 -16 3,06 4,01 3,38

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 3,61 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,15 6,37 4,83

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 2,21 2,95 2,88

Matematik 15 4 11 0,33 2 4,15 5,05 4,14

Fen 15 7 8 4,33 29 7,33 7,02 4,78

Toplam: 75 18 57 -1,00 -1 26,51 29,70 23,52

Sözel (TÜR) BccdcabdcabdcbD

Cevap Anh. A BAACABDBDDCABDD

Sözel (TAR) cbaBcbdcbb

Cevap Anh. A ADDBAABBCC

Sözel (DİN) bCdacAcBAc

Cevap Anh. A CCADAABBAD

Sözel (İNG) ccbbcdbbdb

Cevap Anh. A ABDCBBACCD

Sayısal (MAT) DbCdacabdCcddBc

Cevap Anh. A DACBCDBDACDACBB

Sayısal (FEN) BBDcCBdAdBadbcb

Cevap Anh. A BBDACBCACBDBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 2 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 0 2 0
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 2 33
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 0 2 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 0 3 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 0 3 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL DEMİRR 344 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
299,880 283,940 7 28 172 930 14430

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 11 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 3,33 22 3,06 4,01 3,38

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,61 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,15 6,37 4,83

İngilizce 10 5 2 4,33 43 2,21 2,95 2,88

Matematik 15 6 4 4,67 31 4,15 5,05 4,14

Fen 15 8 6 6,00 40 7,33 7,02 4,78

Toplam: 75 37 27 28,00 37 26,51 29,70 23,52

Sözel (TÜR)  aAcbDacACbBacD

Cevap Anh. B DCABDDBAACABDBD

Sözel (TAR) dCdcDDdAbB

Cevap Anh. B BCCADDBAAB

Sözel (DİN) ABBADCC bb

Cevap Anh. B ABBADCCADA

Sözel (İNG) Aa DbBD B 

Cevap Anh. B ACCDABDCBB

Sayısal (MAT) aD CB cAa b B A

Cevap Anh. B CDACBBDACBCDBDA

Sayısal (FEN) dBadd bdBDACBCA

Cevap Anh. B CBDBADCBBDACBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 0 2 0
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 1 33
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 1 0 33
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 1 1 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 0 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 1 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 2 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT GÜLER 351 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
307,059 283,940 6 26 153 857 13275

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 11 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 3,06 4,01 3,38

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,61 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,15 6,37 4,83

İngilizce 10 5 3 4,00 40 2,21 2,95 2,88

Matematik 15 4 2 3,33 22 4,15 5,05 4,14

Fen 15 10 4 8,67 58 7,33 7,02 4,78

Toplam: 75 39 23 31,33 42 26,51 29,70 23,52

Sözel (TÜR) aCAcbDB bdccaBb

Cevap Anh. B DCABDDBAACABDBD

Sözel (TAR) dCCbbDaAAB

Cevap Anh. B BCCADDBAAB

Sözel (DİN) ABBADaCADA

Cevap Anh. B ABBADCCADA

Sözel (İNG) cCabABD  B

Cevap Anh. B ACCDABDCBB

Sayısal (MAT) Cc CBa        A

Cevap Anh. B CDACBBDACBCDBDA

Sayısal (FEN) CBDaAaC BDbCBbA

Cevap Anh. B CBDBADCBBDACBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 0 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 0 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZÜM DAMLA BEREKET 338 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
266,006 283,940 9 41 263 1316 20287

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 11 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 9 0,00 0 3,06 4,01 3,38

Tarih 10 3 1 2,67 27 3,61 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 6,15 6,37 4,83

İngilizce 10 5 3 4,00 40 2,21 2,95 2,88

Matematik 15 5 9 2,00 13 4,15 5,05 4,14

Fen 15 8 6 6,00 40 7,33 7,02 4,78

Toplam: 75 31 29 21,33 28 26,51 29,70 23,52

Sözel (TÜR) cdAdAcc   abcaD

Cevap Anh. A BAACABDBDDCABDD

Sözel (TAR) c D AA    

Cevap Anh. A ADDBAABBCC

Sözel (DİN) CC DAABB b

Cevap Anh. A CCADAABBAD

Sözel (İNG) ABb  aAbCD

Cevap Anh. A ABDCBBACCD

Sayısal (MAT) DACaacc AacdaBc

Cevap Anh. A DACBCDBDACDACBB

Sayısal (FEN) cBDACdCA aDBdcd

Cevap Anh. A BBDACBCACBDBADC

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 0 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 2 0 67
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 0 50
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 0 0 0
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 0 67
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 1 1 33
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 2 0 67
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 1 2 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 1 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 0 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA AKYÜZ 335 6B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
343,701 283,940 2 18 88 499 8184

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 11 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 8 2,33 16 3,06 4,01 3,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,61 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 6,15 6,37 4,83

İngilizce 10 3 3 2,00 20 2,21 2,95 2,88

Matematik 15 6 3 5,00 33 4,15 5,05 4,14

Fen 15 14 1 13,67 91 7,33 7,02 4,78

Toplam: 75 44 18 38,00 51 26,51 29,70 23,52

Sözel (TÜR) cbACbBD bca ccD

Cevap Anh. A BAACABDBDDCABDD

Sözel (TAR) dcDBAABdCC

Cevap Anh. A ADDBAABBCC

Sözel (DİN) C ADAABBAD

Cevap Anh. A CCADAABBAD

Sözel (İNG) ABa Ba a  

Cevap Anh. A ABDCBBACCD

Sayısal (MAT)  Ad  aB AdD CB 

Cevap Anh. A DACBCDBDACDACBB

Sayısal (FEN) BBDACBCACBDBAaC

Cevap Anh. A BBDACBCACBDBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 0 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 1 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL CAN ŞENYUVA 313 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,888 283,940 5 11 49 293 5076

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 18 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 4,48 4,01 3,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,76 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,78 6,37 4,83

İngilizce 10 9 1 8,67 87 2,98 2,95 2,88

Matematik 15 6 1 5,67 38 6,22 5,05 4,14

Fen 15 11 4 9,67 64 8,24 7,02 4,78

Toplam: 75 52 15 47,00 63 32,46 29,70 23,52

Sözel (TÜR) cCABcDBAbCABccD

Cevap Anh. B DCABDDBAACABDBD

Sözel (TAR) BCCAacBAAB

Cevap Anh. B BCCADDBAAB

Sözel (DİN) ABBbDCdADA

Cevap Anh. B ABBADCCADA

Sözel (İNG) ACaDABDCBB

Cevap Anh. B ACCDABDCBB

Sayısal (MAT) C  CB  A   a DA

Cevap Anh. B CDACBBDACBCDBDA

Sayısal (FEN) dBDBdbaBBDACBCA

Cevap Anh. B CBDBADCBBDACBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 3 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 0 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 0 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KİZIL 386 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,264 283,940 6 12 50 294 5126

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 18 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 4,48 4,01 3,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,76 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,78 6,37 4,83

İngilizce 10 4 5 2,33 23 2,98 2,95 2,88

Matematik 15 10 4 8,67 58 6,22 5,05 4,14

Fen 15 11 3 10,00 67 8,24 7,02 4,78

Toplam: 75 51 20 44,33 59 32,46 29,70 23,52

Sözel (TÜR) bC BaDcdcCABDaD

Cevap Anh. B DCABDDBAACABDBD

Sözel (TAR) BaCADcBAAB

Cevap Anh. B BCCADDBAAB

Sözel (DİN) ABBADCCADA

Cevap Anh. B ABBADCCADA

Sözel (İNG) AadbABD ca

Cevap Anh. B ACCDABDCBB

Sayısal (MAT) bcAbB DACBCcBDA

Cevap Anh. B CDACBBDACBCDBDA

Sayısal (FEN) CBD AaaBBDACBCd

Cevap Anh. B CBDBADCBBDACBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 1 2 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DEMİRKOL 3727 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
406,511 283,940 2 3 10 104 2139

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 18 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 4,48 4,01 3,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 3,76 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,78 6,37 4,83

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,98 2,95 2,88

Matematik 15 13 2 12,33 82 6,22 5,05 4,14

Fen 15 14 1 13,67 91 8,24 7,02 4,78

Toplam: 75 59 16 53,67 72 32,46 29,70 23,52

Sözel (TÜR) cdbBaDcbAdABDBa

Cevap Anh. B DCABDDBAACABDBD

Sözel (TAR) BCCADDcAAB

Cevap Anh. B BCCADDBAAB

Sözel (DİN) ABBADCCAcA

Cevap Anh. B ABBADCCADA

Sözel (İNG) AadcABDCBB

Cevap Anh. B ACCDABDCBB

Sayısal (MAT) CDACBBDACcCcBDA

Cevap Anh. B CDACBBDACBCDBDA

Sayısal (FEN) CBDBAcCBBDACBCA

Cevap Anh. B CBDBADCBBDACBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 3 0 100
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN SU BİNAY 382 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
289,788 283,940 13 33 196 1024 16180

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 18 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 6 4,00 27 4,48 4,01 3,38

Tarih 10 3 6 1,00 10 3,76 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,78 6,37 4,83

İngilizce 10 4 5 2,33 23 2,98 2,95 2,88

Matematik 15 5 3 4,00 27 6,22 5,05 4,14

Fen 15 8 5 6,33 42 8,24 7,02 4,78

Toplam: 75 32 28 22,67 30 32,46 29,70 23,52

Sözel (TÜR) ccACbdDB  aAc D

Cevap Anh. A BAACABDBDDCABDD

Sözel (TAR) bDadbcaBC 

Cevap Anh. A ADDBAABBCC

Sözel (DİN) a ADAAaBAb

Cevap Anh. A CCADAABBAD

Sözel (İNG) bBDadB daD

Cevap Anh. A ABDCBBACCD

Sayısal (MAT)  A   baDAd A B 

Cevap Anh. A DACBCDBDACDACBB

Sayısal (FEN) d DAddCACBD Aad

Cevap Anh. A BBDACBCACBDBADC

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 2 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 1 0 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 1 1 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 0 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 0 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 0 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR ATICI 379 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
274,863 283,940 15 39 239 1216 18759

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 18 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 4,48 4,01 3,38

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,76 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,78 6,37 4,83

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,98 2,95 2,88

Matematik 15 8 7 5,67 38 6,22 5,05 4,14

Fen 15 9 6 7,00 47 8,24 7,02 4,78

Toplam: 75 32 43 17,67 24 32,46 29,70 23,52

Sözel (TÜR) caddbDabACbBbdc

Cevap Anh. B DCABDDBAACABDBD

Sözel (TAR) BCabbbacAd

Cevap Anh. B BCCADDBAAB

Sözel (DİN) ABBdDaCAcd

Cevap Anh. B ABBADCCADA

Sözel (İNG) cadDAabacd

Cevap Anh. B ACCDABDCBB

Sayısal (MAT) CbbaBcDACBbaBDb

Cevap Anh. B CDACBBDACBCDBDA

Sayısal (FEN) daDacDaaBDACBCA

Cevap Anh. B CBDBADCBBDACBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 2 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 1 67
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 0 3 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF HAZAL ALADAĞ 388 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
344,370 283,940 9 17 87 496 8115

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 18 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 7 3,67 24 4,48 4,01 3,38

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,76 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,78 6,37 4,83

İngilizce 10 4 3 3,00 30 2,98 2,95 2,88

Matematik 15 10 3 9,00 60 6,22 5,05 4,14

Fen 15 11 4 9,67 64 8,24 7,02 4,78

Toplam: 75 44 24 36,00 48 32,46 29,70 23,52

Sözel (TÜR) badBbDcdAC BDa 

Cevap Anh. B DCABDDBAACABDBD

Sözel (TAR) dCCAabdbcB

Cevap Anh. B BCCADDBAAB

Sözel (DİN) ABBADaCADA

Cevap Anh. B ABBADCCADA

Sözel (İNG) cC bABD  d

Cevap Anh. B ACCDABDCBB

Sayısal (MAT) C ACBBcAbc DBDA

Cevap Anh. B CDACBBDACBCDBDA

Sayısal (FEN) CBbBbaaBBDACBCA

Cevap Anh. B CBDBADCBBDACBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 0 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 1 2 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 1 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFSSAĞLAM 367 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
229,825 283,940 17 44 380 1834 27183

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 18 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 4,48 4,01 3,38

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 3,76 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,78 6,37 4,83

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,98 2,95 2,88

Matematik 15 3 11 -0,67 -4 6,22 5,05 4,14

Fen 15 7 8 4,33 29 8,24 7,02 4,78

Toplam: 75 24 49 7,67 10 32,46 29,70 23,52

Sözel (TÜR) a AdABaBbbadaaD

Cevap Anh. A BAACABDBDDCABDD

Sözel (TAR) bcccdAddba

Cevap Anh. A ADDBAABBCC

Sözel (DİN) aCbaAdBBdD

Cevap Anh. A CCADAABBAD

Sözel (İNG) dBDbdadbdD

Cevap Anh. A ABDCBBACCD

Sayısal (MAT) bAddbcdbAd cbdB

Cevap Anh. A DACBCDBDACDACBB

Sayısal (FEN) cBDACdCbbBDcbad

Cevap Anh. A BBDACBCACBDBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 2 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 0 2 0
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 2 33
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 0 3 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 2 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES TAHA ÇAKIR 371 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,815 283,940 3 5 17 124 2408

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 18 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 4,48 4,01 3,38

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,76 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,78 6,37 4,83

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,98 2,95 2,88

Matematik 15 13 1 12,67 84 6,22 5,05 4,14

Fen 15 13 2 12,33 82 8,24 7,02 4,78

Toplam: 75 57 17 51,33 68 32,46 29,70 23,52

Sözel (TÜR) cbACABDBacabBcD

Cevap Anh. A BAACABDBDDCABDD

Sözel (TAR) bDDcddBBCC

Cevap Anh. A ADDBAABBCC

Sözel (DİN) aCADAABBAD

Cevap Anh. A CCADAABBAD

Sözel (İNG) ABDbBBACCa

Cevap Anh. A ABDCBBACCD

Sayısal (MAT) DAdBC BDACDACBB

Cevap Anh. A DACBCDBDACDACBB

Sayısal (FEN) BaDACBCACBDBAaC

Cevap Anh. A BBDACBCACBDBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 3 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 0 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GAN İALBAYRAK 384 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
269,336 283,940 16 40 256 1280 19715

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 18 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 4,48 4,01 3,38

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,76 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,78 6,37 4,83

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,98 2,95 2,88

Matematik 15 5 5 3,33 22 6,22 5,05 4,14

Fen 15 6 9 3,00 20 8,24 7,02 4,78

Toplam: 75 34 36 22,00 29 32,46 29,70 23,52

Sözel (TÜR) caABaDabdCbBaac

Cevap Anh. B DCABDDBAACABDBD

Sözel (TAR) BCdAcacAAB

Cevap Anh. B BCCADDBAAB

Sözel (DİN) ABBAbCCADA

Cevap Anh. B ABBADCCADA

Sözel (İNG) ACabdBbaac

Cevap Anh. B ACCDABDCBB

Sayısal (MAT) aacCBB A Baa   

Cevap Anh. B CDACBBDACBCDBDA

Sayısal (FEN) daDcccCaBaACdbA

Cevap Anh. B CBDBADCBBDACBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 0 2 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 0 3 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 0 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL SENA ÇULHA 389 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
394,418 283,940 4 7 23 156 3020

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 18 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 4,48 4,01 3,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,76 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,78 6,37 4,83

İngilizce 10 4 4 2,67 27 2,98 2,95 2,88

Matematik 15 10 4 8,67 58 6,22 5,05 4,14

Fen 15 13 1 12,67 84 8,24 7,02 4,78

Toplam: 75 54 17 48,33 64 32,46 29,70 23,52

Sözel (TÜR) BAbCbBcBDbCABcD

Cevap Anh. A BAACABDBDDCABDD

Sözel (TAR) AcDcAABBCC

Cevap Anh. A ADDBAABBCC

Sözel (DİN) aCADAABBAD

Cevap Anh. A CCADAABBAD

Sözel (İNG) bBDCdcA d 

Cevap Anh. A ABDCBBACCD

Sayısal (MAT) DAdadbBDACDACB 

Cevap Anh. A DACBCDBDACDACBB

Sayısal (FEN) BBDACBCACBDBb C

Cevap Anh. A BBDACBCACBDBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 1 1 33
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 1 1 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL KARACA 378 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,682 283,940 7 13 73 417 7084

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 18 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 4,48 4,01 3,38

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,76 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,78 6,37 4,83

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,98 2,95 2,88

Matematik 15 8 5 6,33 42 6,22 5,05 4,14

Fen 15 10 3 9,00 60 8,24 7,02 4,78

Toplam: 75 47 23 39,33 52 32,46 29,70 23,52

Sözel (TÜR) DCABaDcbdC BDcD

Cevap Anh. B DCABDDBAACABDBD

Sözel (TAR) dCdAabcAAB

Cevap Anh. B BCCADDBAAB

Sözel (DİN) ABBAbCCADA

Cevap Anh. B ABBADCCADA

Sözel (İNG) ACdbABDddB

Cevap Anh. B ACCDABDCBB

Sayısal (MAT) C AbBBDAd bcBDb

Cevap Anh. B CDACBBDACBCDBDA

Sayısal (FEN)  aDBAadBBDA BCA

Cevap Anh. B CBDBADCBBDACBCA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 0 2 0
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 0 3 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 3 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 1 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 1 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 2 1 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 0 67
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 0 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İLYAS ASLAN 373 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
295,114 283,940 11 30 183 969 15238

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 18 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 4,48 4,01 3,38

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,76 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,78 6,37 4,83

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 2,98 2,95 2,88

Matematik 15 7 8 4,33 29 6,22 5,05 4,14

Fen 15 9 6 7,00 47 8,24 7,02 4,78

Toplam: 75 34 41 20,33 27 32,46 29,70 23,52

Sözel (TÜR) BdACbcDccaaABDD

Cevap Anh. A BAACABDBDDCABDD

Sözel (TAR) AaDBcdadbd

Cevap Anh. A ADDBAABBCC

Sözel (DİN) aCAcAABBdD

Cevap Anh. A CCADAABBAD

Sözel (İNG) bdcadcbdaa

Cevap Anh. A ABDCBBACCD

Sayısal (MAT) DAbcbbBDACcAbdc

Cevap Anh. A DACBCDBDACDACBB

Sayısal (FEN) cBDACBdACaaBdaC

Cevap Anh. A BBDACBCACBDBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 2 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 0 2 0
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 0 2 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 0 3 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 0 3 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN ÖZDAŞ 376 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
291,159 283,940 12 31 192 1007 15926

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 18 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 4,48 4,01 3,38

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,76 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,78 6,37 4,83

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,98 2,95 2,88

Matematik 15 5 9 2,00 13 6,22 5,05 4,14

Fen 15 10 5 8,33 56 8,24 7,02 4,78

Toplam: 75 37 37 24,67 33 32,46 29,70 23,52

Sözel (TÜR) aacdcDaAAdbBDaD

Cevap Anh. B DCABDDBAACABDBD

Sözel (TAR) BCdcbDBAAB

Cevap Anh. B BCCADDBAAB

Sözel (DİN) ABBADaCbDc

Cevap Anh. B ABBADCCADA

Sözel (İNG) babaAccdcB

Cevap Anh. B ACCDABDCBB

Sayısal (MAT) C dbBccACadaBcb

Cevap Anh. B CDACBBDACBCDBDA

Sayısal (FEN) dBDBbadBBDACBCc

Cevap Anh. B CBDBADCBBDACBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 2 33
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 0 3 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 1 2 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 1 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK YILMAZ 370 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
214,879 283,940 18 47 433 2057 30132

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 18 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 4,48 4,01 3,38

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,76 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 6,78 6,37 4,83

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,98 2,95 2,88

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 6,22 5,05 4,14

Fen 15 7 8 4,33 29 8,24 7,02 4,78

Toplam: 75 22 53 4,33 6 32,46 29,70 23,52

Sözel (TÜR) cabdaDcbdCAcDaa

Cevap Anh. B DCABDDBAACABDBD

Sözel (TAR) dCdAbadbbB

Cevap Anh. B BCCADDBAAB

Sözel (DİN) bdcAcabAad

Cevap Anh. B ABBADCCADA

Sözel (İNG) bddbABadBa

Cevap Anh. B ACCDABDCBB

Sayısal (MAT) aDbadaDdCcdbacb

Cevap Anh. B CDACBBDACBCDBDA

Sayısal (FEN) aBDcbabBBDACdab

Cevap Anh. B CBDBADCBBDACBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 0 2 0
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 1 2 33
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 0 3 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 0 3 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI TEPSİ 368 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,765 283,940 8 14 77 440 7349

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 18 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 4,48 4,01 3,38

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,76 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,78 6,37 4,83

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,98 2,95 2,88

Matematik 15 9 3 8,00 53 6,22 5,05 4,14

Fen 15 12 3 11,00 73 8,24 7,02 4,78

Toplam: 75 46 26 37,33 50 32,46 29,70 23,52

Sözel (TÜR) baAacDcAAdcBDBa

Cevap Anh. B DCABDDBAACABDBD

Sözel (TAR) BCbAabcAAB

Cevap Anh. B BCCADDBAAB

Sözel (DİN) ABBADCCAcA

Cevap Anh. B ABBADCCADA

Sözel (İNG) baCbbBDbaa

Cevap Anh. B ACCDABDCBB

Sayısal (MAT) C ACB DAacCbB A

Cevap Anh. B CDACBBDACBCDBDA

Sayısal (FEN) bBDBbaCBBDACBCA

Cevap Anh. B CBDBADCBBDACBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 0 3 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 1 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 2 0 67
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SİNA AYDIN 369 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
282,467 283,940 14 36 214 1109 17465

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 18 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 4,48 4,01 3,38

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,76 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,78 6,37 4,83

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,98 2,95 2,88

Matematik 15 8 4 6,67 44 6,22 5,05 4,14

Fen 15 6 9 3,00 20 8,24 7,02 4,78

Toplam: 75 36 36 24,00 32 32,46 29,70 23,52

Sözel (TÜR) BcACddbaDaadBca

Cevap Anh. A BAACABDBDDCABDD

Sözel (TAR) dDaBAcBdCd

Cevap Anh. A ADDBAABBCC

Sözel (DİN) aCdbAABBAc

Cevap Anh. A CCADAABBAD

Sözel (İNG) ABcCdBAbdD

Cevap Anh. A ABDCBBACCD

Sayısal (MAT) DACB ad ACbAdB 

Cevap Anh. A DACBCDBDACDACBB

Sayısal (FEN) BBDAddbAbcDcbba

Cevap Anh. A BBDACBCACBDBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 0 2 0
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 1 67
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 1 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SİRAC KEÇE 0 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
410,352 283,940 1 2 8 92 1913

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 18 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 4 6,67 44 4,48 4,01 3,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,76 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,78 6,37 4,83

İngilizce 10 8 1 7,67 77 2,98 2,95 2,88

Matematik 15 13 2 12,33 82 6,22 5,05 4,14

Fen 15 13 2 12,33 82 8,24 7,02 4,78

Toplam: 75 58 12 54,00 72 32,46 29,70 23,52

Sözel (TÜR) Bc C BDBD acBbD

Cevap Anh. A BAACABDBDDCABDD

Sözel (TAR) AcDcAABBCC

Cevap Anh. A ADDBAABBCC

Sözel (DİN) a ADAABBAD

Cevap Anh. A CCADAABBAD

Sözel (İNG) ABD BBACdD

Cevap Anh. A ABDCBBACCD

Sayısal (MAT) DACaCDBDACcACBB

Cevap Anh. A DACBCDBDACDACBB

Sayısal (FEN) BBDACBCACBDBdDd

Cevap Anh. A BBDACBCACBDBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 0 75
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 1 1 33
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 3 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 2 0 100
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 3 0 100
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ÇAĞLAR 385 6C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
310,529 283,940 10 24 145 813 12758

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 18 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 4,48 4,01 3,38

Tarih 10 2 6 0,00 0 3,76 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,78 6,37 4,83

İngilizce 10 7 2 6,33 63 2,98 2,95 2,88

Matematik 15 6 6 4,00 27 6,22 5,05 4,14

Fen 15 7 7 4,67 31 8,24 7,02 4,78

Toplam: 75 39 28 29,67 40 32,46 29,70 23,52

Sözel (TÜR) BAACbBDBDDa cab

Cevap Anh. A BAACABDBDDCABDD

Sözel (TAR) dD cAcada 

Cevap Anh. A ADDBAABBCC

Sözel (DİN) aCADAABBcD

Cevap Anh. A CCADAABBAD

Sözel (İNG) ABDCcBACa 

Cevap Anh. A ABDCBBACCD

Sayısal (MAT) bAb  cBbACaAdB 

Cevap Anh. A DACBCDBDACDACBB

Sayısal (FEN) dBDACBCAd addad

Cevap Anh. A BBDACBCACBDBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 0 1 0
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 1 1 33
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 3 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 3 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 0 50
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYTEN NUR CERİT 391 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
314,684 283,940 5 22 136 779 12117

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 10 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 5,27 4,01 3,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,97 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,30 6,37 4,83

İngilizce 10 4 5 2,33 23 3,53 2,95 2,88

Matematik 15 8 7 5,67 38 3,53 5,05 4,14

Fen 15 10 5 8,33 56 5,87 7,02 4,78

Toplam: 75 42 30 32,00 43 30,46 29,70 23,52

Sözel (TÜR) bC BaDcAcdcBccc

Cevap Anh. B DCABDDBAACABDBD

Sözel (TAR) BCCAbDdAAB

Cevap Anh. B BCCADDBAAB

Sözel (DİN) ABBADb bDA

Cevap Anh. B ABBADCCADA

Sözel (İNG) Aaa AaDaBd

Cevap Anh. B ACCDABDCBB

Sayısal (MAT) CDcaBcDAdBbbBaA

Cevap Anh. B CDACBBDACBCDBDA

Sayısal (FEN) bcDBdaCcBDACBCA

Cevap Anh. B CBDBADCBBDACBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 1 67
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 1 2 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY CANPOLAT 0 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
319,543 283,940 4 21 127 729 11438

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 10 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 3 9,00 60 5,27 4,01 3,38

Tarih 10 6 3 5,00 50 5,97 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,30 6,37 4,83

İngilizce 10 5 3 4,00 40 3,53 2,95 2,88

Matematik 15 4 6 2,00 13 3,53 5,05 4,14

Fen 15 8 6 6,00 40 5,87 7,02 4,78

Toplam: 75 40 23 32,33 43 30,46 29,70 23,52

Sözel (TÜR) cdACABDBD C BbD

Cevap Anh. A BAACABDBDDCABDD

Sözel (TAR) bcbBAABBC 

Cevap Anh. A ADDBAABBCC

Sözel (DİN) Ca cAABBAD

Cevap Anh. A CCADAABBAD

Sözel (İNG) ABDaadA  D

Cevap Anh. A ABDCBBACCD

Sayısal (MAT) cAaa baDAa   B 

Cevap Anh. A DACBCDBDACDACBB

Sayısal (FEN) dBDACBCAdBadd b

Cevap Anh. A BBDACBCACBDBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 1 0 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 0 67
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 1 1 33
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 1 1 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 1 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 1 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT EFE YILMAZ 392 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
287,902 283,940 7 34 203 1046 16529

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 10 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 5,27 4,01 3,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,97 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,30 6,37 4,83

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,53 2,95 2,88

Matematik 15 5 7 2,67 18 3,53 5,05 4,14

Fen 15 5 8 2,33 16 5,87 7,02 4,78

Toplam: 75 41 29 31,33 42 30,46 29,70 23,52

Sözel (TÜR) DdccDDddAdbBcaD

Cevap Anh. B DCABDDBAACABDBD

Sözel (TAR) BCCAaDaAAB

Cevap Anh. B BCCADDBAAB

Sözel (DİN) ABdADCCADA

Cevap Anh. B ABBADCCADA

Sözel (İNG) ACdaABDCBB

Cevap Anh. B ACCDABDCBB

Sayısal (MAT) bbcaBBDAdB a  b

Cevap Anh. B CDACBBDACBCDBDA

Sayısal (FEN) dcDB Ddcca adCA

Cevap Anh. B CBDBADCBBDACBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 3 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 0 2 0
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR UĞUR 440 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
325,895 283,940 3 20 114 653 10536

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 10 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 4 7,67 51 5,27 4,01 3,38

Tarih 10 5 4 3,67 37 5,97 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,30 6,37 4,83

İngilizce 10 3 5 1,33 13 3,53 2,95 2,88

Matematik 15 7 7 4,67 31 3,53 5,05 4,14

Fen 15 9 3 8,00 53 5,87 7,02 4,78

Toplam: 75 39 26 30,33 40 30,46 29,70 23,52

Sözel (TÜR)  dACABDcDDa BbD

Cevap Anh. A BAACABDBDDCABDD

Sözel (TAR) ca aAABBCd

Cevap Anh. A ADDBAABBCC

Sözel (DİN) C AcbABBcD

Cevap Anh. A CCADAABBAD

Sözel (İNG) dBD dBbab 

Cevap Anh. A ABDCBBACCD

Sayısal (MAT) DAaBbcc ACbAaBd

Cevap Anh. A DACBCDBDACDACBB

Sayısal (FEN) B DACdCbCBDB a 

Cevap Anh. A BBDACBCACBDBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 1 67
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 1 2 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 1 0 100
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 0 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM NUR BALIKÇI 407 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
382,037 283,940 1 8 35 224 4042

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 10 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 5,27 4,01 3,38

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,97 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,30 6,37 4,83

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,53 2,95 2,88

Matematik 15 8 4 6,67 44 3,53 5,05 4,14

Fen 15 13 1 12,67 84 5,87 7,02 4,78

Toplam: 75 54 17 48,33 64 30,46 29,70 23,52

Sözel (TÜR) cbACABDBacaABbD

Cevap Anh. A BAACABDBDDCABDD

Sözel (TAR) ADDBAABdCd

Cevap Anh. A ADDBAABBCC

Sözel (DİN) aCAcAABBAD

Cevap Anh. A CCADAABBAD

Sözel (İNG) ABDCBBACab

Cevap Anh. A ABDCBBACCD

Sayısal (MAT) DbC bDaDACb CB 

Cevap Anh. A DACBCDBDACDACBB

Sayısal (FEN)  BDACBCACBDBADd

Cevap Anh. A BBDACBCACBDBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 0 2 0
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 3 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 0 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 0 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 0 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 2 0 100
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜRKAN AVCI 409 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
377,534 283,940 2 10 43 257 4472

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 10 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 5,27 4,01 3,38

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,97 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,30 6,37 4,83

İngilizce 10 4 5 2,33 23 3,53 2,95 2,88

Matematik 15 8 5 6,33 42 3,53 5,05 4,14

Fen 15 10 5 8,33 56 5,87 7,02 4,78

Toplam: 75 52 19 45,67 61 30,46 29,70 23,52

Sözel (TÜR) BAACbBDBDDC BbD

Cevap Anh. A BAACABDBDDCABDD

Sözel (TAR) ADDBAABBCC

Cevap Anh. A ADDBAABBCC

Sözel (DİN) aCAcAABBAD

Cevap Anh. A CCADAABBAD

Sözel (İNG) bBD aBAbab

Cevap Anh. A ABDCBBACCD

Sayısal (MAT) DAdd cBDACbdCB 

Cevap Anh. A DACBCDBDACDACBB

Sayısal (FEN) BBDACBaAbaDBAaa

Cevap Anh. A BBDACBCACBDBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL AKGÖLLÜ 412 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
278,980 283,940 8 37 225 1159 18025

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 10 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 5,27 4,01 3,38

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,97 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 6,30 6,37 4,83

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,53 2,95 2,88

Matematik 15 5 9 2,00 13 3,53 5,05 4,14

Fen 15 6 9 3,00 20 5,87 7,02 4,78

Toplam: 75 37 35 25,33 34 30,46 29,70 23,52

Sözel (TÜR) cdAaABcBcDCdBac

Cevap Anh. A BAACABDBDDCABDD

Sözel (TAR) AcDadABBCa

Cevap Anh. A ADDBAABBCC

Sözel (DİN) aCADAABd  

Cevap Anh. A CCADAABBAD

Sözel (İNG) ABcCBBACda

Cevap Anh. A ABDCBBACCD

Sayısal (MAT) DbbBdcaDdCcddB 

Cevap Anh. A DACBCDBDACDACBB

Sayısal (FEN) BaDAacCAbabddDb

Cevap Anh. A BBDACBCACBDBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 1 0 33
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 1 1 50
Students will be able to talk about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 3 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 2 0 100
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 1 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ÇULLU 400 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
226,463 283,940 10 45 387 1884 27847

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 10 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 5,27 4,01 3,38

Tarih 10 4 6 2,00 20 5,97 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 6,30 6,37 4,83

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,53 2,95 2,88

Matematik 15 5 10 1,67 11 3,53 5,05 4,14

Fen 15 4 11 0,33 2 5,87 7,02 4,78

Toplam: 75 24 51 7,00 9 30,46 29,70 23,52

Sözel (TÜR) aacBbDcbdCAdbBD

Cevap Anh. B DCABDDBAACABDBD

Sözel (TAR) BbCcDccbAc

Cevap Anh. B BCCADDBAAB

Sözel (DİN) bBdcabdAcA

Cevap Anh. B ABBADCCADA

Sözel (İNG) baCDbabacd

Cevap Anh. B ACCDABDCBB

Sayısal (MAT) acdCcdcdCcabBDA

Cevap Anh. B CDACBBDACBCDBDA

Sayısal (FEN) adcacDbBabAdcbA

Cevap Anh. B CBDBADCBBDACBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 1 0 100
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 0 2 0
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 1 67
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 0 2 0
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 0 3 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 2 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 0 2 0
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 2 1 67
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 1 1 50
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 0 3 0
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 1 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 0 1 0
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 1 2 33
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BOZKURT 403 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
299,920 283,940 6 27 171 929 14422

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 10 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 5,27 4,01 3,38

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,97 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,30 6,37 4,83

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,53 2,95 2,88

Matematik 15 7 8 4,33 29 3,53 5,05 4,14

Fen 15 8 6 6,00 40 5,87 7,02 4,78

Toplam: 75 41 32 30,33 40 30,46 29,70 23,52

Sözel (TÜR) cAcdcBcccbC BaD

Cevap Anh. A BAACABDBDDCABDD

Sözel (TAR) AbDBAABBCC

Cevap Anh. A ADDBAABBCC

Sözel (DİN) bCbDAABBAD

Cevap Anh. A CCADAABBAD

Sözel (İNG) AaDaBdAaab

Cevap Anh. A ABDCBBACCD

Sayısal (MAT) *AdBbbBaACDcaBc

Cevap Anh. A DACBCDBDACDACBB

Sayısal (FEN) c DACBCbbcDBdaC

Cevap Anh. A BBDACBCACBDBADC

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 1 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 2 0 100
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 2 0 100
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 0 1 0
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 2 1 67
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 1 0 100
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 0 3 0
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 1 2 33

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 1 1 50
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 1 2 33
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 2 0 100
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 2 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 0 0 0
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 0 2 0
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 0 1 0
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 6.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP CANG Ü*N 390 6D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
263,453 283,940 9 42 273 1342 20752

Puanı Hesaplanan: 51 557 2619 36678

Katılımlar: 10 51 562 2635 36864

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 3,33 22 5,27 4,01 3,38

Tarih 10 5 4 3,67 37 5,97 4,31 3,53

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,30 6,37 4,83

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,53 2,95 2,88

Matematik 15 2 8 -0,67 -4 3,53 5,05 4,14

Fen 15 6 7 3,67 24 5,87 7,02 4,78

Toplam: 75 33 33 22,00 29 30,46 29,70 23,52

Sözel (TÜR) ca BcccAACABcdc

Cevap Anh. B DCABDDBAACABDBD

Sözel (TAR) BCdA aBAdd

Cevap Anh. B BCCADDBAAB

Sözel (DİN) ABBADCCAaA

Cevap Anh. B ABBADCCADA

Sözel (İNG) AbdbAdDCcB

Cevap Anh. B ACCDABDCBB

Sayısal (MAT) Ccd a  Add ba b

Cevap Anh. B CDACBBDACBCDBDA

Sayısal (FEN) Cd cdabaBDACd A

Cevap Anh. B CBDBADCBBDACBCA

Soru No 123456789012345
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1 0 0 0
Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
İslamiyet'in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 2 1 1 50
Türklerin Anadolu'yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 2 1 1 50
Türklerin İslamiyet'i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Âdem'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler. 1 1 0 100
Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 3 3 0 100
İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. 1 0 1 0
İslam'da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 3 3 0 100
Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to tell the time and dates. 2 2 0 100
Students will be able to talk about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about food and preferences. 3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts, such as personal narratives about repeated actions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people about their food preferences. 3 2 1 67

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2 0 1 0
Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 2 1 1 50
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 3 0 2 0
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2 0 2 0
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 3 1 0 33
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1 0 1 0
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. 1 1 0 100
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur. 1 1 0 100
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 3 2 1 67
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. 2 1 1 50
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 1 1 0 100
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 3 0 3 0
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