
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2 49 731 3267 39540

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,05 5 4 4,20 6 3 4,71 5 3 3,72 6 8 3,93 8 9 5,26 39 35 26,87 275,680

Okul Ortalaması 9 10 6,08 6 3 4,96 6 3 4,73 6 3 4,93 7 8 4,24 10 8 7,06 44 35 32,00 293,040

KATILIMLAR

1 160 MELİKE TEPSİ 7C 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 13 4 11,67 19 1 18,67 78 9 75,01 439,655 1 1 3 26 485
% 1,23

2 104 ZEYNEP ECE GÜN 7D 14 6 12,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 15 4 13,67 20 0 20,00 76 13 71,67 431,318 1 2 5 44 746
% 1,89

3 204 SILA NAZ GEMALMAZ 7D 15 5 13,33 10 0 10,00 7 2 6,33 4 1 3,67 13 4 11,67 18 2 17,33 67 14 62,33 408,053 2 3 11 104 1752
% 4,43

4 187 FEYZAN ZEHRA ÇELENK7B 14 6 12,00 8 2 7,33 7 2 6,33 10 0 10,00 14 2 13,33 14 5 12,33 67 17 61,32 393,833 1 4 17 144 2540
% 6,42

5 179 MELİS ÇÖREKLİ 7D 12 8 9,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 12 5 10,33 12 8 9,33 64 23 56,33 363,954 3 5 31 282 4998
% 13

6 116 ÖMER YILDIRIM 7C 14 6 12,00 8 2 7,33 10 0 10,00 5 5 3,33 6 14 1,33 18 2 17,33 61 29 51,32 360,338 2 6 32 307 5344
% 14

7 151 ELİF IRAZ DEMİRDÖVEN7D 13 6 11,00 8 2 7,33 9 0 9,00 9 1 8,67 10 7 7,67 12 8 9,33 61 24 53,00 356,059 4 7 37 334 5773
% 15

8 75 DURU CAN 7B 11 8 8,33 10 0 10,00 6 3 5,00 10 0 10,00 9 5 7,33 14 6 12,00 60 22 52,66 352,897 2 8 40 354 6107
% 15

9 83 ALPEREN GÜLEÇ 7A 12 8 9,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 6 8,00 12 8 9,33 59 27 49,99 347,587 1 9 46 390 6684
% 17

10 176 ELA KOÇ 7C 11 8 8,33 7 2 6,33 8 1 7,67 10 0 10,00 6 2 5,33 14 6 12,00 56 19 49,66 343,362 3 10 51 416 7148
% 18

11 299 GÖKÇE MELEK UZ 7D 12 8 9,33 7 2 6,33 6 3 5,00 4 2 3,33 10 4 8,67 11 5 9,33 50 24 41,99 335,763 5 11 57 475 8048
% 20

12 135 FATMA KAZ 7A 9 8 6,33 9 1 8,67 8 0 8,00 7 2 6,33 4 4 2,67 14 4 12,67 51 19 44,67 325,058 2 12 76 557 9392
% 24

13 650 HİRA  KÜTÜK 7D 12 8 9,33 10 0 10,00 6 4 4,67 6 3 5,00 7 6 5,00 11 8 8,33 52 29 42,33 324,017 6 13 79 567 9523
% 24

14 53 UTKU EREN EYNUR 7B 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 7 9 4,00 10 8 7,33 53 31 42,66 323,575 3 14 80 573 9590
% 24

15 181 HATİCE MELEK TUTAR 7D 8 11 4,33 8 2 7,33 7 2 6,33 7 2 6,33 12 7 9,67 11 8 8,33 53 32 42,32 322,871 7 15 84 582 9692
% 25

16 13 DURU KAYIŞLIOĞLU 7B 9 11 5,33 10 0 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 7 13 2,67 14 6 12,00 56 34 44,67 319,374 4 16 90 622 10195
% 26

17 87 UMUT ÇEVİK 7D 13 5 11,33 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 6 14 1,33 12 8 9,33 52 36 39,98 319,363 8 17 91 623 10197
% 26

18 66 ÇINAR ÇELİK 7A 12 7 9,67 10 0 10,00 8 1 7,67 9 0 9,00 5 2 4,33 7 7 4,67 51 17 45,34 319,232 3 18 92 625 10212
% 26

19 56 YANKI MUSTAFA YAVUZ7C 7 8 4,33 8 1 7,67 6 3 5,00 8 2 7,33 7 5 5,33 12 6 10,00 48 25 39,66 310,848 4 19 105 699 11392
% 29

20 11 ALİ E EN HÜKÜMDAR 7C 10 5 8,33 5 2 4,33 6 1 5,67 2 1 1,67 8 4 6,67 9 9 6,00 40 22 32,67 304,583 5 20 115 760 12382
% 31

21 183 AYLENUR YILDIRIM 7C 8 11 4,33 5 5 3,33 7 3 6,00 9 1 8,67 8 10 4,67 12 8 9,33 49 38 36,33 301,969 6 21 121 790 12849
% 32

22 192 BUSE KÖROĞLU 7C 11 9 8,00 9 1 8,67 5 4 3,67 6 3 5,00 4 6 2,00 11 8 8,33 46 31 35,67 301,345 7 22 124 796 12956
% 33

23 19 ZEYNEP ERİKAN 7D 11 9 8,00 4 6 2,00 5 4 3,67 6 2 5,33 7 9 4,00 10 8 7,33 43 38 30,33 295,146 9 23 133 855 13972
% 35

24 167 EYMEN URUS 7C 10 9 7,00 7 3 6,00 4 5 2,33 2 8 -0,67 10 8 7,33 9 11 5,33 42 44 27,32 291,790 8 24 139 890 14579
% 37

25 80 RÜSTEM OKÇUOĞLU 7A 10 10 6,67 8 2 7,33 7 2 6,33 3 3 2,00 5 5 3,33 5 6 3,00 38 28 28,66 277,536 4 25 174 1074 17276
% 44

26 198 MUHAMMED KAAN ANDIÇ7B 8 12 4,00 4 6 2,00 7 2 6,33 5 4 3,67 9 6 7,00 7 11 3,33 40 41 26,33 276,562 5 26 178 1089 17467
% 44

27 175 HİRA ÇABUK 7A 8 10 4,67 8 1 7,67 8 2 7,33 5 2 4,33 2 0 2,00 6 4 4,67 37 19 30,67 276,020 5 27 180 1094 17581
% 44

28 48 DAMLA YÜZER 7C 9 9 6,00 1 6 -1,00 4 4 2,67 6 4 4,67 3 10 -0,33 11 2 10,33 34 35 22,34 272,509 9 28 189 1142 18317
% 46

29 32 NADİDE ÇİNÇİK 7C 10 10 6,67 4 6 2,00 4 6 2,00 9 1 8,67 5 11 1,33 8 8 5,33 40 42 26,00 271,617 10 29 194 1151 18490
% 47

30 197 BUĞRA YURT 7B 8 12 4,00 3 6 1,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 11 1,33 11 8 8,33 39 45 23,99 269,251 6 30 203 1186 18953
% 48

31 156 BATUHAN BULUT 7C 7 12 3,00 4 6 2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 7 7 4,67 9 9 6,00 38 43 23,67 269,104 11 31 205 1193 18987
% 48

32 63 ASEL SAR GEÇİLİ 7C 7 12 3,00 6 1 5,67 7 2 6,33 7 3 6,00 3 11 -0,67 9 8 6,33 39 37 26,66 261,600 12 32 231 1314 20571
% 52

33 50 İREM ASLANBABA 7C 3 17 -2,67 7 2 6,33 4 6 2,00 7 1 6,67 7 11 3,33 10 5 8,33 38 42 23,99 256,111 13 33 246 1378 21709
% 55
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2 49 731 3267 39540

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,05 5 4 4,20 6 3 4,71 5 3 3,72 6 8 3,93 8 9 5,26 39 35 26,87 275,680

Okul Ortalaması 9 10 6,08 6 3 4,96 6 3 4,73 6 3 4,93 7 8 4,24 10 8 7,06 44 35 32,00 293,040

KATILIMLAR

34 271 MİRAÇ ŞİRİN 7C 8 9 5,00 6 3 5,00 4 5 2,33 6 3 5,00 6 8 3,33 5 13 0,67 35 41 21,33 253,710 14 34 253 1418 22239
% 56

35 96 NİSA SEZGİNLER 7C 6 12 2,00 6 2 5,33 4 4 2,67 7 2 6,33 3 7 0,67 8 8 5,33 34 35 22,33 251,781 15 35 259 1447 22678
% 57

36 18 MELİS ERİKAN 7A 8 10 4,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 6 12 2,00 9 11 5,33 33 53 15,33 250,227 6 36 269 1475 23045
% 58

37 290 UMUT MUTLU 7D 8 12 4,00 2 7 -0,33 7 3 6,00 3 7 0,67 9 10 5,67 5 15 0,00 34 54 16,01 248,100 10 37 278 1511 23507
% 59

38 52 YASEMİN GÜL KURT 7C 10 10 6,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 6 11 2,33 5 15 0,00 35 52 17,66 246,991 16 38 284 1533 23753
% 60

39 150 ECRİN YANKI ALTUN 7C 7 13 2,67 3 7 0,67 6 4 4,67 0 10 -3,33 5 6 3,00 9 11 5,33 30 51 13,01 246,066 17 39 287 1548 24002
% 61

40 164 KAAN UULHA 7C 8 12 4,00 5 5 3,33 3 6 1,00 3 7 0,67 4 11 0,33 9 11 5,33 32 52 14,66 244,021 18 40 294 1581 24523
% 62

41 243 SENANUR SÜRER 7C 5 12 1,00 4 5 2,33 3 6 1,00 8 0 8,00 6 9 3,00 6 9 3,00 32 41 18,33 242,090 19 41 299 1601 24967
% 63

42 165 YAREN UÇAR 7B 7 12 3,00 6 4 4,67 5 4 3,67 2 3 1,00 5 10 1,67 6 11 2,33 31 44 16,34 240,750 7 42 308 1627 25273
% 64

43 180 AYSEL YAĞCI 7B 3 12 -1,00 3 7 0,67 5 4 3,67 3 6 1,00 6 10 2,67 8 4 6,67 28 43 13,68 238,845 8 43 321 1665 25724
% 65

44 58 MEHMET EREM ALTUNOK7D 7 13 2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 4 1,67 6 9 3,00 4 15 -1,00 28 53 10,34 224,624 11 44 400 1966 29229
% 74

45 119 ZEYNEP KOŞTUR 7B 6 10 2,67 5 5 3,33 5 4 3,67 2 4 0,67 1 10 -2,33 6 8 3,33 25 41 11,34 223,696 9 45 404 1983 29465
% 75

46 688 SEBAHATTİN BAZ 7B 7 11 3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 7 -0,33 6 14 1,33 6 14 1,33 26 61 5,66 220,397 10 46 416 2040 30294
% 77

47 169 EMİNE NUR NARİN 7C 6 13 1,67 2 8 -0,67 4 5 2,33 2 6 0,00 2 14 -2,67 7 11 3,33 23 57 3,99 207,744 20 47 515 2407 33447
% 85

48 147 ADNAN TUR UT 7D 8 10 4,67 2 6 0,00 2 7 -0,33 2 7 -0,33 5 14 0,33 3 16 -2,33 22 60 2,01 205,703 12 48 528 2468 33941
% 86

49 190 YAĞIZ K* AN YETİM 7D 2 13 -2,33 3 6 1,00 3 6 1,00 7 3 6,00 6 9 3,00 0 13 -4,33 21 50 4,34 192,105 13 49 622 2848 36728
% 93
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SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN GÜLEÇ 83 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
347,587 275,680 1 9 46 390 6684

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 6 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 6,89 6,08 5,05

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,72 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,22 4,73 4,71

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,61 4,93 3,72

Matematik 20 10 6 8,00 40 3,72 4,24 3,93

Fen 20 12 8 9,33 47 6,61 7,06 5,26

Toplam: 90 59 27 50,00 56 35,78 32,00 26,88

Sözel (TÜR) DaaBCABADaBdbBAaDBac

Cevap Anh. A DCCBCABADCBAABACDBCD

Sözel (TAR) bDDACBBCAb

Cevap Anh. A ADDACBBCAC

Sözel (DİN) aBBDCDADAC

Cevap Anh. A DBBDCDADAC

Sözel (İNG) CBCBcAADBb

Cevap Anh. A CBCBDAADBC

Sayısal (MAT) ABacBcDDcC  dCBC D b

Cevap Anh. A ABCABBDDDCADBCBCCDCD

Sayısal (FEN) DcAdcdaCCABBBdCDdCBd

Cevap Anh. A DDACBBCCCABBBCCDACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 1 2 33
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 4 1 80
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 3 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 1 2 33
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ÇELİK 66 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
319,232 275,680 3 18 92 625 10212

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 6 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 6,89 6,08 5,05

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,72 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,22 4,73 4,71

İngilizce 10 9 0 9,00 90 5,61 4,93 3,72

Matematik 20 5 2 4,33 22 3,72 4,24 3,93

Fen 20 7 7 4,67 23 6,61 7,06 5,26

Toplam: 90 51 17 45,33 50 35,78 32,00 26,88

Sözel (TÜR) ACDBCDDaCBaAcAD abbd

Cevap Anh. B ACDBCDDCCBCABADCBAAB

Sözel (TAR) CACADDACBB

Cevap Anh. B CACADDACBB

Sözel (DİN) DA CDAaBBD

Cevap Anh. B DACCDADBBD

Sözel (İNG) A BCCBCBDA

Cevap Anh. B ADBCCBCBDA

Sayısal (MAT) B C    BC dBb       

Cevap Anh. B BCCDCDABCABBDDDCADBC

Sayısal (FEN) bDdd aDcAd d  C BBB 

Cevap Anh. B CDACBBDDACBBCCCABBBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 1 2 33
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 5 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 0 67
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 0 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 1 1 33
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA KAZ 135 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
325,058 275,680 2 12 76 557 9392

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 6 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 6,33 32 6,89 6,08 5,05

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,72 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 6,22 4,73 4,71

İngilizce 10 7 2 6,33 63 5,61 4,93 3,72

Matematik 20 4 4 2,67 13 3,72 4,24 3,93

Fen 20 14 4 12,67 63 6,61 7,06 5,26

Toplam: 90 51 19 44,67 50 35,78 32,00 26,88

Sözel (TÜR) ACD CD aCcCbcAbCdbb 

Cevap Anh. B ACDBCDDCCBCABADCBAAB

Sözel (TAR) CACAbDACBB

Cevap Anh. B CACADDACBB

Sözel (DİN) DA CDA BBD

Cevap Anh. B DACCDADBBD

Sözel (İNG)  aBCCBbBDA

Cevap Anh. B ADBCCBCBDA

Sayısal (MAT)   C   baC BBa     d 

Cevap Anh. B BCCDCDABCABBDDDCADBC

Sayısal (FEN) bD  BBDDACBddCCABcBC

Cevap Anh. B CDACBBDDACBBCCCABBBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 1 1 33
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 4 1 80
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 0 67
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 0 67
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 1 2 33
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA ÇABUK 175 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
276,020 275,680 5 27 180 1094 17581

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 6 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 6,89 6,08 5,05

Tarih 10 8 1 7,67 77 6,72 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,22 4,73 4,71

İngilizce 10 5 2 4,33 43 5,61 4,93 3,72

Matematik 20 2 0 2,00 10 3,72 4,24 3,93

Fen 20 6 4 4,67 23 6,61 7,06 5,26

Toplam: 90 37 19 30,67 34 35,78 32,00 26,88

Sözel (TÜR) DaaaCAcAb dcb AbDBdD

Cevap Anh. A DCCBCABADCBAABACDBCD

Sözel (TAR)  DDACBBCAb

Cevap Anh. A ADDACBBCAC

Sözel (DİN) DBdDCDbDAC

Cevap Anh. A DBBDCDADAC

Sözel (İNG) dBCB AA c 

Cevap Anh. A CBCBDAADBC

Sayısal (MAT) A C                 

Cevap Anh. A ABCABBDDDCADBCBCCDCD

Sayısal (FEN) D d cd  CAB    D aB 

Cevap Anh. A DDACBBCCCABBBCCDACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 1 1 33
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 4 1 80
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 1 67
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS ERİKAN 18 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
250,227 275,680 6 36 269 1475 23045

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 6 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 6,89 6,08 5,05

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 6,72 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 6,22 4,73 4,71

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,61 4,93 3,72

Matematik 20 6 12 2,00 10 3,72 4,24 3,93

Fen 20 9 11 5,33 27 6,61 7,06 5,26

Toplam: 90 33 53 15,33 17 35,78 32,00 26,88

Sözel (TÜR) bC  dbdbDCcbdBbaDBCD

Cevap Anh. A DCCBCABADCBAABACDBCD

Sözel (TAR) cbabbBBdba

Cevap Anh. A ADDACBBCAC

Sözel (DİN) bcBabccDba

Cevap Anh. A DBBDCDADAC

Sözel (İNG) CcCabAAbBC

Cevap Anh. A CBCBDAADBC

Sayısal (MAT) AdCbccc  bccBdBCaDba

Cevap Anh. A ABCABBDDDCADBCBCCDCD

Sayısal (FEN) DbbCBBCbCbBccCdDbbad

Cevap Anh. A DDACBBCCCABBBCCDACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 1 4 20
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 2 1 67
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜSTEM OKÇUOĞLU 80 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
277,536 275,680 4 25 174 1074 17276

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 6 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 6,89 6,08 5,05

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,72 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,22 4,73 4,71

İngilizce 10 3 3 2,00 20 5,61 4,93 3,72

Matematik 20 5 5 3,33 17 3,72 4,24 3,93

Fen 20 5 6 3,00 15 6,61 7,06 5,26

Toplam: 90 38 28 28,67 32 35,78 32,00 26,88

Sözel (TÜR) ACDBacDaCcCAcAaCcbbd

Cevap Anh. B ACDBCDDCCBCABADCBAAB

Sözel (TAR) CACcbDACBB

Cevap Anh. B CACADDACBB

Sözel (DİN) DA CDAcaBD

Cevap Anh. B DACCDADBBD

Sözel (İNG) d B b C bA

Cevap Anh. B ADBCCBCBDA

Sayısal (MAT) a   C bB AdB Dc   d 

Cevap Anh. B BCCDCDABCABBDDDCADBC

Sayısal (FEN)  a aaBDD dB  bC c   

Cevap Anh. B CDACBBDDACBBCCCABBBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 3 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 4 1 80
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 0 67
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 0 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 0 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 0 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYSEL YAĞCI 180 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
238,845 275,680 8 43 321 1665 25724

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 10 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 12 -1,00 -5 5,23 6,08 5,05

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,43 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,60 4,73 4,71

İngilizce 10 3 6 1,00 10 4,80 4,93 3,72

Matematik 20 6 10 2,67 13 3,90 4,24 3,93

Fen 20 8 4 6,67 33 6,90 7,06 5,26

Toplam: 90 28 43 13,67 15 29,87 32,00 26,88

Sözel (TÜR) DaaaCdcbaddbdaA     

Cevap Anh. A DCCBCABADCBAABACDBCD

Sözel (TAR) ADbcdBadba

Cevap Anh. A ADDACBBCAC

Sözel (DİN) DBBa DcadC

Cevap Anh. A DBBDCDADAC

Sözel (İNG) CdbdbAdaB 

Cevap Anh. A CBCBDAADBC

Sayısal (MAT) ABC cccDa Aacb*daD  

Cevap Anh. A ABCABBDDDCADBCBCCDCD

Sayısal (FEN) DaAaBdC C BBa C     

Cevap Anh. A DDACBBCCCABBBCCDACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 2 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 2 3 40
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 1 2 33
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA YURT 197 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
269,251 275,680 6 30 203 1186 18953

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 10 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 5,23 6,08 5,05

Tarih 10 3 6 1,00 10 4,43 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,60 4,73 4,71

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,80 4,93 3,72

Matematik 20 5 11 1,33 7 3,90 4,24 3,93

Fen 20 11 8 8,33 42 6,90 7,06 5,26

Toplam: 90 39 45 24,00 27 29,87 32,00 26,88

Sözel (TÜR) ACbBaDbCCaCccbbCdbbd

Cevap Anh. B ACDBCDDCCBCABADCBAAB

Sözel (TAR)  AacbDdbBc

Cevap Anh. B CACADDACBB

Sözel (DİN) DdaCDbDBdc

Cevap Anh. B DACCDADBBD

Sözel (İNG) *DBCCaCBbA

Cevap Anh. B ADBCCBCBDA

Sayısal (MAT) c CbdbAcabdBDaba  B 

Cevap Anh. B BCCDCDABCABBDDDCADBC

Sayısal (FEN) CDACBBDaba aCCCbcBdd

Cevap Anh. B CDACBBDDACBBCCCABBBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 1 2 33
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 2 2 40
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 1 2 33
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU CAN 75 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,897 275,680 2 8 40 354 6107

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 10 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 5,23 6,08 5,05

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,43 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,60 4,73 4,71

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,80 4,93 3,72

Matematik 20 9 5 7,33 37 3,90 4,24 3,93

Fen 20 14 6 12,00 60 6,90 7,06 5,26

Toplam: 90 60 22 52,67 59 29,87 32,00 26,88

Sözel (TÜR) baCaCAdAD abbBAaDBCD

Cevap Anh. A DCCBCABADCBAABACDBCD

Sözel (TAR) ADDACBBCAC

Cevap Anh. A ADDACBBCAC

Sözel (DİN) DBdDCDbDb 

Cevap Anh. A DBBDCDADAC

Sözel (İNG) CBCBDAADBC

Cevap Anh. A CBCBDAADBC

Sayısal (MAT) ABacBBDDb   B B Cbd 

Cevap Anh. A ABCABBDDDCADBCBCCDCD

Sayısal (FEN) DDAdccCCCABBBbdDdCBB

Cevap Anh. A DDACBBCCCABBBCCDACBB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 5 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 2 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 2 1 67
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU KAYIŞLIOĞLU 13 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
319,374 275,680 4 16 90 622 10195

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 10 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 5,23 6,08 5,05

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,43 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,60 4,73 4,71

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,80 4,93 3,72

Matematik 20 7 13 2,67 13 3,90 4,24 3,93

Fen 20 14 6 12,00 60 6,90 7,06 5,26

Toplam: 90 56 34 44,67 50 29,87 32,00 26,88

Sözel (TÜR) AaDBaDDCCdbAcbbdcbbB

Cevap Anh. B ACDBCDDCCBCABADCBAAB

Sözel (TAR) CACADDACBB

Cevap Anh. B CACADDACBB

Sözel (DİN) DbaCDcDBdD

Cevap Anh. B DACCDADBBD

Sözel (İNG) ADBCCBCBDA

Cevap Anh. B ADBCCBCBDA

Sayısal (MAT) cdbadbABacBBDbbddDBa

Cevap Anh. B BCCDCDABCABBDDDCADBC

Sayısal (FEN) bDdCBBDDAdBcCdCABBBb

Cevap Anh. B CDACBBDDACBBCCCABBBC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 5 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 3 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 2 1 67
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZAN ZEHRA ÇELENK 187 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
393,833 275,680 1 4 17 144 2540

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 10 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 5,23 6,08 5,05

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,43 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 4,60 4,73 4,71

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,80 4,93 3,72

Matematik 20 14 2 13,33 67 3,90 4,24 3,93

Fen 20 14 5 12,33 62 6,90 7,06 5,26

Toplam: 90 67 17 61,33 68 29,87 32,00 26,88

Sözel (TÜR) DCbBCAcADCccbBAdDBCD

Cevap Anh. A DCCBCABADCBAABACDBCD

Sözel (TAR) cDDAaBBCAC

Cevap Anh. A ADDACBBCAC

Sözel (DİN) bBBDCDbDA 

Cevap Anh. A DBBDCDADAC

Sözel (İNG) CBCBDAADBC

Cevap Anh. A CBCBDAADBC

Sayısal (MAT) ABCdBBDDDC DBCB Cb  

Cevap Anh. A ABCABBDDDCADBCBCCDCD

Sayısal (FEN) DDAdBdCCC BcBbCDACaB

Cevap Anh. A DDACBBCCCABBBCCDACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 5 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 1 33
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 2 1 67
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED KAAN ANDIÇ 198 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
276,562 275,680 5 26 178 1089 17467

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 10 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 5,23 6,08 5,05

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,43 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 4,60 4,73 4,71

İngilizce 10 5 4 3,67 37 4,80 4,93 3,72

Matematik 20 9 6 7,00 35 3,90 4,24 3,93

Fen 20 7 11 3,33 17 6,90 7,06 5,26

Toplam: 90 40 41 26,33 29 29,87 32,00 26,88

Sözel (TÜR) DaacCABbadBbbBAdbBda

Cevap Anh. A DCCBCABADCBAABACDBCD

Sözel (TAR) ccDAdcBCda

Cevap Anh. A ADDACBBCAC

Sözel (DİN) DBBDCDAcd 

Cevap Anh. A DBBDCDADAC

Sözel (İNG) CBC cAbbBd

Cevap Anh. A CBCBDAADBC

Sayısal (MAT) ABCbcBcD CADd B  ca 

Cevap Anh. A ABCABBDDDCADBCBCCDCD

Sayısal (FEN) DaAacd CCdBadb DbaBa

Cevap Anh. A DDACBBCCCABBBCCDACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 1 2 33
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 2 3 40
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 1 33
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 0 2 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SEBAHATTİN BAZ 688 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,397 275,680 10 46 416 2040 30294

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 10 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 11 3,33 17 5,23 6,08 5,05

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 4,43 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,60 4,73 4,71

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 4,80 4,93 3,72

Matematik 20 6 14 1,33 7 3,90 4,24 3,93

Fen 20 6 14 1,33 7 6,90 7,06 5,26

Toplam: 90 26 61 5,67 6 29,87 32,00 26,88

Sözel (TÜR) DadBCbBAbCcc  cbDadb

Cevap Anh. A DCCBCABADCBAABACDBCD

Sözel (TAR) dabcaadabC

Cevap Anh. A ADDACBBCAC

Sözel (DİN) aacDCDdacC

Cevap Anh. A DBBDCDADAC

Sözel (İNG) dcbdDAdac 

Cevap Anh. A CBCBDAADBC

Sayısal (MAT) ABbddccaaCcaBdabCDbb

Cevap Anh. A ABCABBDDDCADBCBCCDCD

Sayısal (FEN) DbACcaCdbbcaadbaAdBc

Cevap Anh. A DDACBBCCCABBBCCDACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 1 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 1 4 20
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 1 2 33
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU EREN EYNUR 53 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
323,575 275,680 3 14 80 573 9590

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 10 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 5,23 6,08 5,05

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,43 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,60 4,73 4,71

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,80 4,93 3,72

Matematik 20 7 9 4,00 20 3,90 4,24 3,93

Fen 20 10 8 7,33 37 6,90 7,06 5,26

Toplam: 90 53 31 42,67 47 29,87 32,00 26,88

Sözel (TÜR) ACDBCDDbCBddBAbCacAd

Cevap Anh. B ACDBCDDCCBCABADCBAAB

Sözel (TAR) bACAbDACBB

Cevap Anh. B CACADDACBB

Sözel (DİN) DAbCDdDBBD

Cevap Anh. B DACCDADBBD

Sözel (İNG) dDBaCaCBDA

Cevap Anh. B ADBCCBCBDA

Sayısal (MAT) B CbaacBadBBc D Aba 

Cevap Anh. B BCCDCDABCABBDDDCADBC

Sayısal (FEN) bDcCBBD AbaB dCdBcBa

Cevap Anh. B CDACBBDDACBBCCCABBBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 3 2 60
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 3 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 2 0 67
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN UÇAR 165 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,750 275,680 7 42 308 1627 25273

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 10 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 12 3,00 15 5,23 6,08 5,05

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,43 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,60 4,73 4,71

İngilizce 10 2 3 1,00 10 4,80 4,93 3,72

Matematik 20 5 10 1,67 8 3,90 4,24 3,93

Fen 20 6 11 2,33 12 6,90 7,06 5,26

Toplam: 90 31 44 16,33 18 29,87 32,00 26,88

Sözel (TÜR) Abb bDDaaBabcADdabAa

Cevap Anh. B ACDBCDDCCBCABADCBAAB

Sözel (TAR) bAbADDdCBd

Cevap Anh. B CACADDACBB

Sözel (DİN) DAaaDAcaB 

Cevap Anh. B DACCDADBBD

Sözel (İNG) caa CB    

Cevap Anh. B ADBCCBCBDA

Sayısal (MAT) BCCbCbbcC daaa b  c 

Cevap Anh. B BCCDCDABCABBDDDCADBC

Sayısal (FEN) b caaBDcbbcd CabBB C

Cevap Anh. B CDACBBDDACBBCCCABBBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 3 2 60
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 1 67
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 0 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KOŞTUR 119 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
223,696 275,680 9 45 404 1983 29465

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 10 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 10 2,67 13 5,23 6,08 5,05

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,43 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,60 4,73 4,71

İngilizce 10 2 4 0,67 7 4,80 4,93 3,72

Matematik 20 1 10 -2,33 -12 3,90 4,24 3,93

Fen 20 6 8 3,33 17 6,90 7,06 5,26

Toplam: 90 25 41 11,33 13 29,87 32,00 26,88

Sözel (TÜR) caC CbcAa  cA AdcdbD

Cevap Anh. A DCCBCABADCBAABACDBCD

Sözel (TAR) caDcCcBbAC

Cevap Anh. A ADDACBBCAC

Sözel (DİN) aBBbCDbaA 

Cevap Anh. A DBBDCDADAC

Sözel (İNG)   bcDc b C

Cevap Anh. A CBCBDAADBC

Sayısal (MAT) dd  c aDc b   c ab a

Cevap Anh. A ABCABBDDDCADBCBCCDCD

Sayısal (FEN) bDAb   CCABd  dbb dc

Cevap Anh. A DDACBBCCCABBBCCDACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 0 67
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 2 3 40
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 1 33
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 1 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ E EN HÜKÜMDAR 11 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
304,583 275,680 5 20 115 760 12382

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 20 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 5 8,33 42 5,37 6,08 5,05

Tarih 10 5 2 4,33 43 4,40 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 4,00 4,73 4,71

İngilizce 10 2 1 1,67 17 4,87 4,93 3,72

Matematik 20 8 4 6,67 33 3,13 4,24 3,93

Fen 20 9 9 6,00 30 7,32 7,06 5,26

Toplam: 90 40 22 32,67 36 29,08 32,00 26,88

Sözel (TÜR) cdCBCbc D BAA c DB D

Cevap Anh. A DCCBCABADCBAABACDBCD

Sözel (TAR) AcDA BaC  

Cevap Anh. A ADDACBBCAC

Sözel (DİN) DBcDC  DA 

Cevap Anh. A DBBDCDADAC

Sözel (İNG) CBb       

Cevap Anh. A CBCBDAADBC

Sayısal (MAT) ABbdBBDDD    bB    b

Cevap Anh. A ABCABBDDDCADBCBCCDCD

Sayısal (FEN) DbAaBcddCdBaBb D aBB

Cevap Anh. A DDACBBCCCABBBCCDACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 0 75
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 0 67
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 3 1 60
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 0 33
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 0 0 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 1 2 33
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASEL SAR GEÇİLİ 63 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
261,600 275,680 12 32 231 1314 20571

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 20 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 12 3,00 15 5,37 6,08 5,05

Tarih 10 6 1 5,67 57 4,40 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 4,00 4,73 4,71

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,87 4,93 3,72

Matematik 20 3 11 -0,67 -3 3,13 4,24 3,93

Fen 20 9 8 6,33 32 7,32 7,06 5,26

Toplam: 90 39 37 26,67 30 29,08 32,00 26,88

Sözel (TÜR) DaacCABAbadb aAdbadD

Cevap Anh. A DCCBCABADCBAABACDBCD

Sözel (TAR) AcDA B CA 

Cevap Anh. A ADDACBBCAC

Sözel (DİN) DBBDCDcDd 

Cevap Anh. A DBBDCDADAC

Sözel (İNG) CcCBcAAcBC

Cevap Anh. A CBCBDAADBC

Sayısal (MAT) ABad ca cb cc dC b a

Cevap Anh. A ABCABBDDDCADBCBCCDCD

Sayısal (FEN) D Aaaa bCABdBCaDcC a

Cevap Anh. A DDACBBCCCABBBCCDACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 1 1 33
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 3 1 60
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 0 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 2 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 3 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 1 1 33
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYLENUR YILDIRIM 183 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
301,969 275,680 6 21 121 790 12849

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 20 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 5,37 6,08 5,05

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,40 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,00 4,73 4,71

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,87 4,93 3,72

Matematik 20 8 10 4,67 23 3,13 4,24 3,93

Fen 20 12 8 9,33 47 7,32 7,06 5,26

Toplam: 90 49 38 36,33 40 29,08 32,00 26,88

Sözel (TÜR) AbDB DbddBCbcbbdcAbB

Cevap Anh. B ACDBCDDCCBCABADCBAAB

Sözel (TAR) dAacDbACBd

Cevap Anh. B CACADDACBB

Sözel (DİN) DAbCDcDBBb

Cevap Anh. B DACCDADBBD

Sözel (İNG) AbBCCBCBDA

Cevap Anh. B ADBCCBCBDA

Sayısal (MAT) BaCbCD a bdBbDDCdaaa

Cevap Anh. B BCCDCDABCABBDDDCADBC

Sayısal (FEN) CDcCccDaACBdCdCdBaBC

Cevap Anh. B CDACBBDDACBBCCCABBBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 0 75
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 2 3 40
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 2 1 67
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN BULUT 156 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
269,104 275,680 11 31 205 1193 18987

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 20 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 12 3,00 15 5,37 6,08 5,05

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,40 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,00 4,73 4,71

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,87 4,93 3,72

Matematik 20 7 7 4,67 23 3,13 4,24 3,93

Fen 20 9 9 6,00 30 7,32 7,06 5,26

Toplam: 90 38 43 23,67 26 29,08 32,00 26,88

Sözel (TÜR) c dBCbccaCcdcdAdDBaD

Cevap Anh. A DCCBCABADCBAABACDBCD

Sözel (TAR) bcDAbBddAa

Cevap Anh. A ADDACBBCAC

Sözel (DİN) aBdDCDAccb

Cevap Anh. A DBBDCDADAC

Sözel (İNG) CaCdabADBC

Cevap Anh. A CBCBDAADBC

Sayısal (MAT) ABCdB cbDC Dad    db

Cevap Anh. A ABCABBDDDCADBCBCCDCD

Sayısal (FEN) DaAbBdCdCcBadb D CBd

Cevap Anh. A DDACBBCCCABBBCCDACBB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 1 2 33
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 2 3 40
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 1 2 33
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE KÖROĞLU 192 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
301,345 275,680 7 22 124 796 12956

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 20 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 5,37 6,08 5,05

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,40 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,00 4,73 4,71

İngilizce 10 6 3 5,00 50 4,87 4,93 3,72

Matematik 20 4 6 2,00 10 3,13 4,24 3,93

Fen 20 11 8 8,33 42 7,32 7,06 5,26

Toplam: 90 46 31 35,67 40 29,08 32,00 26,88

Sözel (TÜR) AaDBCDbddBCbBAaCdAbc

Cevap Anh. B ACDBCDDCCBCABADCBAAB

Sözel (TAR) CbCADDACBB

Cevap Anh. B CACADDACBB

Sözel (DİN) DbaCDAbBd 

Cevap Anh. B DACCDADBBD

Sözel (İNG) c BCCcCBbA

Cevap Anh. B ADBCCBCBDA

Sayısal (MAT) dCaD bb  A  a D d   

Cevap Anh. B BCCDCDABCABBDDDCADBC

Sayısal (FEN) dD CBcDaACcdbdCABBdC

Cevap Anh. B CDACBBDDACBBCCCABBBC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 1 2 33
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 5 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 0 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 1 33
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 0 3 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA YÜZER 48 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
272,509 275,680 9 28 189 1142 18317

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 20 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 5,37 6,08 5,05

Tarih 10 1 6 -1,00 -10 4,40 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 4,00 4,73 4,71

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,87 4,93 3,72

Matematik 20 3 10 -0,33 -2 3,13 4,24 3,93

Fen 20 11 2 10,33 52 7,32 7,06 5,26

Toplam: 90 34 35 22,33 25 29,08 32,00 26,88

Sözel (TÜR) ACDBaDaabBCdBbbCc d 

Cevap Anh. B ACDBCDDCCBCABADCBAAB

Sözel (TAR) dbC   bbcd

Cevap Anh. B CACADDACBB

Sözel (DİN) D  CDcaBdb

Cevap Anh. B DACCDADBBD

Sözel (İNG) dDBbbdCBDA

Cevap Anh. B ADBCCBCBDA

Sayısal (MAT)  abbdacBCcacb D     

Cevap Anh. B BCCDCDABCABBDDDCADBC

Sayısal (FEN) C  CB D AC B  CdBBdC

Cevap Anh. B CDACBBDDACBBCCCABBBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 1 1 33
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 1 2 20
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 0 33
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 1 1 33
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN YANKI ALTUN 150 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,066 275,680 17 39 287 1548 24002

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 20 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 5,37 6,08 5,05

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,40 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,00 4,73 4,71

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 4,87 4,93 3,72

Matematik 20 5 6 3,00 15 3,13 4,24 3,93

Fen 20 9 11 5,33 27 7,32 7,06 5,26

Toplam: 90 30 51 13,00 14 29,08 32,00 26,88

Sözel (TÜR) AdbBCccaaBCbcADadcbd

Cevap Anh. B ACDBCDDCCBCABADCBAAB

Sözel (TAR) acbAcDbadB

Cevap Anh. B CACADDACBB

Sözel (DİN) DAdCDcaBBc

Cevap Anh. B DACCDADBBD

Sözel (İNG) bcdabdacbc

Cevap Anh. B ADBCCBCBDA

Sayısal (MAT) d bbCcA   dc  DC  B 

Cevap Anh. B BCCDCDABCABBDDDCADBC

Sayısal (FEN) aDbCBacbACddbaCdBBaC

Cevap Anh. B CDACBBDDACBBCCCABBBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 3 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 1 4 20
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 0 3 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA KOÇ 176 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
343,362 275,680 3 10 51 416 7148

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 20 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 5,37 6,08 5,05

Tarih 10 7 2 6,33 63 4,40 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 4,00 4,73 4,71

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,87 4,93 3,72

Matematik 20 6 2 5,33 27 3,13 4,24 3,93

Fen 20 14 6 12,00 60 7,32 7,06 5,26

Toplam: 90 56 19 49,67 55 29,08 32,00 26,88

Sözel (TÜR) AbDBCDbaCBCbcAa aAbB

Cevap Anh. B ACDBCDDCCBCABADCBAAB

Sözel (TAR) CAb cDACBB

Cevap Anh. B CACADDACBB

Sözel (DİN) DA CDcDBBD

Cevap Anh. B DACCDADBBD

Sözel (İNG) ADBCCBCBDA

Cevap Anh. B ADBCCBCBDA

Sayısal (MAT)       A CdBBDD    d 

Cevap Anh. B BCCDCDABCABBDDDCADBC

Sayısal (FEN) bDACBBDbAdaBCdCAcBBC

Cevap Anh. B CDACBBDDACBBCCCABBBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 3 2 60
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 1 33
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 0 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE NUR NARİN 169 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
207,744 275,680 20 47 515 2407 33447

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 20 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 13 1,67 8 5,37 6,08 5,05

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 4,40 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 4,00 4,73 4,71

İngilizce 10 2 6 0,00 0 4,87 4,93 3,72

Matematik 20 2 14 -2,67 -13 3,13 4,24 3,93

Fen 20 7 11 3,33 17 7,32 7,06 5,26

Toplam: 90 23 57 4,00 4 29,08 32,00 26,88

Sözel (TÜR) DaaaCdBAabdbd AaaBac

Cevap Anh. A DCCBCABADCBAABACDBCD

Sözel (TAR) cbaACdcdbb

Cevap Anh. A ADDACBBCAC

Sözel (DİN) DacDCbd cC

Cevap Anh. A DBBDCDADAC

Sözel (İNG) bdbBb daB 

Cevap Anh. A CBCBDAADBC

Sayısal (MAT) ddd c aDa dadbdCbb b

Cevap Anh. A ABCABBDDDCADBCBCCDCD

Sayısal (FEN) DDA adbCCcaBdddDb ca

Cevap Anh. A DDACBBCCCABBBCCDACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 2 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 0 5 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 1 33
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 0 3 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN URUS 167 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
291,790 275,680 8 24 139 890 14579

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 20 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 5,37 6,08 5,05

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,40 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 4,00 4,73 4,71

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 4,87 4,93 3,72

Matematik 20 10 8 7,33 37 3,13 4,24 3,93

Fen 20 9 11 5,33 27 7,32 7,06 5,26

Toplam: 90 42 44 27,33 30 29,08 32,00 26,88

Sözel (TÜR) DadBCAcAadBbbdACDB b

Cevap Anh. A DCCBCABADCBAABACDBCD

Sözel (TAR) ADDACBBbbb

Cevap Anh. A ADDACBBCAC

Sözel (DİN) aBBbCDbcd 

Cevap Anh. A DBBDCDADAC

Sözel (İNG) acbBadbaBa

Cevap Anh. A CBCBDAADBC

Sayısal (MAT) ABCbBBDcaCAaaCc C bb

Cevap Anh. A ABCABBDDDCADBCBCCDCD

Sayısal (FEN) DDAbBdaaCABdddaDcdcB

Cevap Anh. A DDACBBCCCABBBCCDACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 3 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 3 2 60
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 2 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 3 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 0 3 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ASLANBABA 50 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
256,111 275,680 13 33 246 1378 21709

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 20 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 5,37 6,08 5,05

Tarih 10 7 2 6,33 63 4,40 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,00 4,73 4,71

İngilizce 10 7 1 6,67 67 4,87 4,93 3,72

Matematik 20 7 11 3,33 17 3,13 4,24 3,93

Fen 20 10 5 8,33 42 7,32 7,06 5,26

Toplam: 90 38 42 24,00 27 29,08 32,00 26,88

Sözel (TÜR) cbdcabcAadadbcdabcCD

Cevap Anh. A DCCBCABADCBAABACDBCD

Sözel (TAR) AcDA BBCAd

Cevap Anh. A ADDACBBCAC

Sözel (DİN) DacDCcAbdb

Cevap Anh. A DBBDCDADAC

Sözel (İNG) CBCBDAAb  

Cevap Anh. A CBCBDAADBC

Sayısal (MAT) AdC BabccdAba abCDbD

Cevap Anh. A ABCABBDDDCADBCBCCDCD

Sayısal (FEN) DaAaBcdCCABaBC D    

Cevap Anh. A DDACBBCCCABBBCCDACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 1 2 33
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 3 2 60
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 0 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 0 1 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 1 33
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 1 2 33
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN UULHA 164 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
244,021 275,680 18 40 294 1581 24523

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 20 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 5,37 6,08 5,05

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,40 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 4,00 4,73 4,71

İngilizce 10 3 7 0,67 7 4,87 4,93 3,72

Matematik 20 4 11 0,33 2 3,13 4,24 3,93

Fen 20 9 11 5,33 27 7,32 7,06 5,26

Toplam: 90 32 52 14,67 16 29,08 32,00 26,88

Sözel (TÜR) AabBacDaCaCbBADbacda

Cevap Anh. B ACDBCDDCCBCABADCBAAB

Sözel (TAR) CAaADcbdcB

Cevap Anh. B CACADDACBB

Sözel (DİN) bc CDcaBcb

Cevap Anh. B DACCDADBBD

Sözel (İNG) caBCbBbdad

Cevap Anh. B ADBCCBCBDA

Sayısal (MAT) dbab cbBbcaBD Dac   

Cevap Anh. B BCCDCDABCABBDDDCADBC

Sayısal (FEN) bbcdBdDcAbBcCbCdBaBC

Cevap Anh. B CDACBBDDACBBCCCABBBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 3 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 2 3 40
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 2 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 3 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 2 1 67
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE TEPSİ 160 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
439,655 275,680 1 1 3 26 485

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 20 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 5,37 6,08 5,05

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,40 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 4,00 4,73 4,71

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,87 4,93 3,72

Matematik 20 13 4 11,67 58 3,13 4,24 3,93

Fen 20 19 1 18,67 93 7,32 7,06 5,26

Toplam: 90 78 9 75,00 83 29,08 32,00 26,88

Sözel (TÜR) DCCBCAcADCcbABACDBCD

Cevap Anh. A DCCBCABADCBAABACDBCD

Sözel (TAR) ADDACBBCAC

Cevap Anh. A ADDACBBCAC

Sözel (DİN) DBBDCDADAC

Cevap Anh. A DBBDCDADAC

Sözel (İNG) CBCBDAAaBC

Cevap Anh. A CBCBDAADBC

Sayısal (MAT) ABbcBBDDD  DdCBCCDb 

Cevap Anh. A ABCABBDDDCADBCBCCDCD

Sayısal (FEN) DDACBdCCCABBBCCDACBB

Cevap Anh. A DDACBBCCCABBBCCDACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 3 0 100
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 5 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 3 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 3 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 2 1 67
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ ŞİRİN 271 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
253,710 275,680 14 34 253 1418 22239

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 20 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 5,37 6,08 5,05

Tarih 10 6 3 5,00 50 4,40 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 4,00 4,73 4,71

İngilizce 10 6 3 5,00 50 4,87 4,93 3,72

Matematik 20 6 8 3,33 17 3,13 4,24 3,93

Fen 20 5 13 0,67 3 7,32 7,06 5,26

Toplam: 90 35 41 21,33 24 29,08 32,00 26,88

Sözel (TÜR) AdDBaDbaC dbcA Cc cB

Cevap Anh. B ACDBCDDCCBCABADCBAAB

Sözel (TAR) CAbbcD CBB

Cevap Anh. B CACADDACBB

Sözel (DİN) ccbCD aBdD

Cevap Anh. B DACCDADBBD

Sözel (İNG) ADBC aCBad

Cevap Anh. B ADBCCBCBDA

Sayısal (MAT) dabD  AB dBdaacC  B 

Cevap Anh. B BCCDCDABCABBDDDCADBC

Sayısal (FEN) aDddBdDaAbcd ddcBaa 

Cevap Anh. B CDACBBDDACBBCCCABBBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 3 2 60
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 2 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 0 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 3 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 0 2 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NADİDE ÇİNÇİK 32 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
271,617 275,680 10 29 194 1151 18490

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 20 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 5,37 6,08 5,05

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,40 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,00 4,73 4,71

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,87 4,93 3,72

Matematik 20 5 11 1,33 7 3,13 4,24 3,93

Fen 20 8 8 5,33 27 7,32 7,06 5,26

Toplam: 90 40 42 26,00 29 29,08 32,00 26,88

Sözel (TÜR) DaCaCABcadaAddACDBaa

Cevap Anh. A DCCBCABADCBAABACDBCD

Sözel (TAR) ccDdbBBbdC

Cevap Anh. A ADDACBBCAC

Sözel (DİN) aBBDbDcbcb

Cevap Anh. A DBBDCDADAC

Sözel (İNG) CBCBcAADBC

Cevap Anh. A CBCBDAADBC

Sayısal (MAT) ddC cc cD AD babCcba

Cevap Anh. A ABCABBDDDCADBCBCCDCD

Sayısal (FEN) Dac B CbC aBdC bcbBB

Cevap Anh. A DDACBBCCCABBBCCDACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 3 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 3 2 60
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 1 1 33
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA SEZGİNLER 96 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
251,781 275,680 15 35 259 1447 22678

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 20 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 12 2,00 10 5,37 6,08 5,05

Tarih 10 6 2 5,33 53 4,40 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 4,00 4,73 4,71

İngilizce 10 7 2 6,33 63 4,87 4,93 3,72

Matematik 20 3 7 0,67 3 3,13 4,24 3,93

Fen 20 8 8 5,33 27 7,32 7,06 5,26

Toplam: 90 34 35 22,33 25 29,08 32,00 26,88

Sözel (TÜR) abCabAcb  dAdBbdDdbD

Cevap Anh. A DCCBCABADCBAABACDBCD

Sözel (TAR) bb  CBBCAC

Cevap Anh. A ADDACBBCAC

Sözel (DİN) caaDCDcD  

Cevap Anh. A DBBDCDADAC

Sözel (İNG) a CBDAADcC

Cevap Anh. A CBCBDAADBC

Sayısal (MAT)  BC dcac Cb   d  a  

Cevap Anh. A ABCABBDDDCADBCBCCDCD

Sayısal (FEN) DcAd c bCdccB CD CBa

Cevap Anh. A DDACBBCCCABBBCCDACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 3 1 60
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 1 1 33
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER YILDIRIM 116 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
360,338 275,680 2 6 32 307 5344

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 20 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 5,37 6,08 5,05

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,40 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 4,00 4,73 4,71

İngilizce 10 5 5 3,33 33 4,87 4,93 3,72

Matematik 20 6 14 1,33 7 3,13 4,24 3,93

Fen 20 18 2 17,33 87 7,32 7,06 5,26

Toplam: 90 61 29 51,33 57 29,08 32,00 26,88

Sözel (TÜR) ACDBCDDCCBCAdAabdbAc

Cevap Anh. B ACDBCDDCCBCABADCBAAB

Sözel (TAR) CdbADDACBB

Cevap Anh. B CACADDACBB

Sözel (DİN) DACCDADBBD

Cevap Anh. B DACCDADBBD

Sözel (İNG) cDBaCdCBad

Cevap Anh. B ADBCCBCBDA

Sayısal (MAT) adCDacAdCbaBbcbabDca

Cevap Anh. B BCCDCDABCABBDDDCADBC

Sayısal (FEN) CDACBBDDACBdCCCbBBBC

Cevap Anh. B CDACBBDDACBBCCCABBBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 4 1 80
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 3 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 3 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 2 1 67
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SENANUR SÜRER 243 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
242,090 275,680 19 41 299 1601 24967

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 20 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 12 1,00 5 5,37 6,08 5,05

Tarih 10 4 5 2,33 23 4,40 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 4,00 4,73 4,71

İngilizce 10 8 0 8,00 80 4,87 4,93 3,72

Matematik 20 6 9 3,00 15 3,13 4,24 3,93

Fen 20 6 9 3,00 15 7,32 7,06 5,26

Toplam: 90 32 41 18,33 20 29,08 32,00 26,88

Sözel (TÜR) caCBbbcbb acb Ab BaD

Cevap Anh. A DCCBCABADCBAABACDBCD

Sözel (TAR) cbDAdBdC a

Cevap Anh. A ADDACBBCAC

Sözel (DİN) adcbCDb Ad

Cevap Anh. A DBBDCDADAC

Sözel (İNG) CBCB AADB 

Cevap Anh. A CBCBDAADBC

Sayısal (MAT)  aa BBbDDC  aaa Cbda

Cevap Anh. A ABCABBDDDCADBCBCCDCD

Sayısal (FEN)  aACBd dddB BC bcb a

Cevap Anh. A DDACBBCCCABBBCCDACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 1 1 33
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 3 2 60
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 0 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 1 1 33
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YANKI MUSTAFA YAVUZ 56 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
310,848 275,680 4 19 105 699 11392

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 20 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 8 4,33 22 5,37 6,08 5,05

Tarih 10 8 1 7,67 77 4,40 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,00 4,73 4,71

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,87 4,93 3,72

Matematik 20 7 5 5,33 27 3,13 4,24 3,93

Fen 20 12 6 10,00 50 7,32 7,06 5,26

Toplam: 90 48 25 39,67 44 29,08 32,00 26,88

Sözel (TÜR) ACDBa cdaaCbBAa  c  

Cevap Anh. B ACDBCDDCCBCABADCBAAB

Sözel (TAR) CAa DDACBB

Cevap Anh. B CACADDACBB

Sözel (DİN) DA CccDBaD

Cevap Anh. B DACCDADBBD

Sözel (İNG) ADBCadCBDA

Cevap Anh. B ADBCCBCBDA

Sayısal (MAT) B   b AcC BBD a b dC

Cevap Anh. B BCCDCDABCABBDDDCADBC

Sayısal (FEN) CDACB b ACBddbCcBcBC

Cevap Anh. B CDACBBDDACBBCCCABBBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 0 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 4 1 80
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 1 33
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 1 2 33
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN GÜL KURT 52 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,991 275,680 16 38 284 1533 23753

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 20 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 5,37 6,08 5,05

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,40 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,00 4,73 4,71

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,87 4,93 3,72

Matematik 20 6 11 2,33 12 3,13 4,24 3,93

Fen 20 5 15 0,00 0 7,32 7,06 5,26

Toplam: 90 35 52 17,67 20 29,08 32,00 26,88

Sözel (TÜR) AbcBCacCCBadBAabdAAc

Cevap Anh. B ACDBCDDCCBCABADCBAAB

Sözel (TAR) CAbbaDbCdB

Cevap Anh. B CACADDACBB

Sözel (DİN) bdbCacbacD

Cevap Anh. B DACCDADBBD

Sözel (İNG) dbBaCBCBDA

Cevap Anh. B ADBCCBCBDA

Sayısal (MAT) Bb DCbdcbcBaaD  dcBa

Cevap Anh. B BCCDCDABCABBDDDCADBC

Sayısal (FEN) bacaBaDaAacBdCabdcab

Cevap Anh. B CDACBBDDACBBCCCABBBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 1 2 33
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 2 3 40
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 1 2 33
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ADNAN TUR UT 147 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
205,703 275,680 12 48 528 2468 33941

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 13 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 10 4,67 23 7,46 6,08 5,05

Tarih 10 2 6 0,00 0 5,41 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 5,26 4,73 4,71

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 4,80 4,93 3,72

Matematik 20 5 14 0,33 2 6,46 4,24 3,93

Fen 20 3 16 -2,33 -12 7,00 7,06 5,26

Toplam: 90 22 60 2,00 2 36,38 32,00 26,88

Sözel (TÜR) ACDaaaDbCabA cbb bAB

Cevap Anh. B ACDBCDDCCBCABADCBAAB

Sözel (TAR) dA Abcd cd

Cevap Anh. B CACADDACBB

Sözel (DİN) cAdaDdccc 

Cevap Anh. B DACCDADBBD

Sözel (İNG) caddbBC ac

Cevap Anh. B ADBCCBCBDA

Sayısal (MAT) BCC abcaadBaDcabcaaa

Cevap Anh. B BCCDCDABCABBDDDCADBC

Sayısal (FEN) bcdaBaDad acdbadacaC

Cevap Anh. B CDACBBDDACBBCCCABBBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 0 4 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 1 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 2 33
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 0 3 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF IRAZ DEMİRDÖVEN 151 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,059 275,680 4 7 37 334 5773

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 13 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 7,46 6,08 5,05

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,41 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 5,26 4,73 4,71

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,80 4,93 3,72

Matematik 20 10 7 7,67 38 6,46 4,24 3,93

Fen 20 12 8 9,33 47 7,00 7,06 5,26

Toplam: 90 61 24 53,00 59 36,38 32,00 26,88

Sözel (TÜR) DCaBCAcAD cdbBdCDBCD

Cevap Anh. A DCCBCABADCBAABACDBCD

Sözel (TAR) AbDcCBBCAC

Cevap Anh. A ADDACBBCAC

Sözel (DİN) DBBDCDADA 

Cevap Anh. A DBBDCDADAC

Sözel (İNG) CBCBDAAaBC

Cevap Anh. A CBCBDAADBC

Sayısal (MAT) ABbdcBDDDCbDd  CCbd 

Cevap Anh. A ABCABBDDDCADBCBCCDCD

Sayısal (FEN) DDACBcCdbABccbCDcCBa

Cevap Anh. A DDACBBCCCABBBCCDACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 4 1 80
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 0 67
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 1 2 33
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE MELEK UZ 299 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
335,763 275,680 5 11 57 475 8048

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 13 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 7,46 6,08 5,05

Tarih 10 7 2 6,33 63 5,41 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,26 4,73 4,71

İngilizce 10 4 2 3,33 33 4,80 4,93 3,72

Matematik 20 10 4 8,67 43 6,46 4,24 3,93

Fen 20 11 5 9,33 47 7,00 7,06 5,26

Toplam: 90 50 24 42,00 47 36,38 32,00 26,88

Sözel (TÜR) caCBCAcAaCabbBACDBbD

Cevap Anh. A DCCBCABADCBAABACDBCD

Sözel (TAR) Ab cCBBCAC

Cevap Anh. A ADDACBBCAC

Sözel (DİN) aBBDCDcD b

Cevap Anh. A DBBDCDADAC

Sözel (İNG) CB B d D b

Cevap Anh. A CBCBDAADBC

Sayısal (MAT) ABC BBaDDdAcdCB     

Cevap Anh. A ABCABBDDDCADBCBCCDCD

Sayısal (FEN) DaACB ddCdBBBa DA  B

Cevap Anh. A DDACBBCCCABBBCCDACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 3 1 60
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 2 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 0 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 0 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 2 1 67
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 1 1 33
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE MELEK TUTAR 181 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
322,871 275,680 7 15 84 582 9692

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 13 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 7,46 6,08 5,05

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,41 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,26 4,73 4,71

İngilizce 10 7 2 6,33 63 4,80 4,93 3,72

Matematik 20 12 7 9,67 48 6,46 4,24 3,93

Fen 20 11 8 8,33 42 7,00 7,06 5,26

Toplam: 90 53 32 42,33 47 36,38 32,00 26,88

Sözel (TÜR) babaCABbadd bBbCDBCb

Cevap Anh. A DCCBCABADCBAABACDBCD

Sözel (TAR) AbDACBBbAC

Cevap Anh. A ADDACBBCAC

Sözel (DİN) DBcDCDbDA 

Cevap Anh. A DBBDCDADAC

Sözel (İNG) CBCBbAd BC

Cevap Anh. A CBCBDAADBC

Sayısal (MAT) ABacBBbDDd DdCBCCDdc

Cevap Anh. A ABCABBDDDCADBCBCCDCD

Sayısal (FEN) DbAbcdddCABBB CDACda

Cevap Anh. A DDACBBCCCABBBCCDACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 1 2 33
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 3 2 60
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 1 1 33
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 0 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 1 2 33
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA  KÜTÜK 650 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
324,017 275,680 6 13 79 567 9523

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 13 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 7,46 6,08 5,05

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,41 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,26 4,73 4,71

İngilizce 10 6 3 5,00 50 4,80 4,93 3,72

Matematik 20 7 6 5,00 25 6,46 4,24 3,93

Fen 20 11 8 8,33 42 7,00 7,06 5,26

Toplam: 90 52 29 42,33 47 36,38 32,00 26,88

Sözel (TÜR) bCDBCDDaCaCAcADbcbbB

Cevap Anh. B ACDBCDDCCBCABADCBAAB

Sözel (TAR) CACADDACBB

Cevap Anh. B CACADDACBB

Sözel (DİN) DACCDbcBcb

Cevap Anh. B DACCDADBBD

Sözel (İNG) A BCadCBDb

Cevap Anh. B ADBCCBCBDA

Sayısal (MAT)  aCaa bB  BBaDD  Da 

Cevap Anh. B BCCDCDABCABBDDDCADBC

Sayısal (FEN) CDdCBaD AbBdCbCdBBdb

Cevap Anh. B CDACBBDDACBBCCCABBBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 5 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 1 67
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 0 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 0 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 3 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 1 2 33
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EREM ALTUNOK 58 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
224,624 275,680 11 44 400 1966 29229

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 13 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 7,46 6,08 5,05

Tarih 10 4 6 2,00 20 5,41 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,26 4,73 4,71

İngilizce 10 3 4 1,67 17 4,80 4,93 3,72

Matematik 20 6 9 3,00 15 6,46 4,24 3,93

Fen 20 4 15 -1,00 -5 7,00 7,06 5,26

Toplam: 90 28 53 10,33 11 36,38 32,00 26,88

Sözel (TÜR) ACcdaacdCBCcdAaaacdB

Cevap Anh. B ACDBCDDCCBCABADCBAAB

Sözel (TAR) CbCAcDcbad

Cevap Anh. B CACADDACBB

Sözel (DİN) bAbCaAcaBa

Cevap Anh. B DACCDADBBD

Sözel (İNG)  aBdaBaB  

Cevap Anh. B ADBCCBCBDA

Sayısal (MAT) BCba  Aa c abD CbaBb

Cevap Anh. B BCCDCDABCABBDDDCADBC

Sayısal (FEN) acc aBbaAdaBaaaccaaC

Cevap Anh. B CDACBBDDACBBCCCABBBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 1 2 33
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 3 2 60
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 1 67
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 3 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 1 2 33
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS ÇÖREKLİ 179 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
363,954 275,680 3 5 31 282 4998

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 13 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 7,46 6,08 5,05

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,41 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,26 4,73 4,71

İngilizce 10 9 1 8,67 87 4,80 4,93 3,72

Matematik 20 12 5 10,33 52 6,46 4,24 3,93

Fen 20 12 8 9,33 47 7,00 7,06 5,26

Toplam: 90 64 23 56,33 63 36,38 32,00 26,88

Sözel (TÜR) ACDBaDaCCBaAcAaCcbdB

Cevap Anh. B ACDBCDDCCBCABADCBAAB

Sözel (TAR) CACADDACBB

Cevap Anh. B CACADDACBB

Sözel (DİN) DAaCDADBBD

Cevap Anh. B DACCDADBBD

Sözel (İNG) ADBCCdCBDA

Cevap Anh. B ADBCCBCBDA

Sayısal (MAT) cCCbb ABC BBDDDCbDd 

Cevap Anh. B BCCDCDABCABBDDDCADBC

Sayısal (FEN) CDdCBdDcAbBdCbCdBBBa

Cevap Anh. B CDACBBDDACBBCCCABBBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 5 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 1 67
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 3 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 1 1 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 2 1 67
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SILA NAZ GEMALMAZ 204 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
408,053 275,680 2 3 11 104 1752

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 13 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 7,46 6,08 5,05

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,41 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,26 4,73 4,71

İngilizce 10 4 1 3,67 37 4,80 4,93 3,72

Matematik 20 13 4 11,67 58 6,46 4,24 3,93

Fen 20 18 2 17,33 87 7,00 7,06 5,26

Toplam: 90 67 14 62,33 69 36,38 32,00 26,88

Sözel (TÜR) DaCBCAcADCdAbBACbBCD

Cevap Anh. A DCCBCABADCBAABACDBCD

Sözel (TAR) ADDACBBCAC

Cevap Anh. A ADDACBBCAC

Sözel (DİN) DaaDCD DAC

Cevap Anh. A DBBDCDADAC

Sözel (İNG) C CB b  B 

Cevap Anh. A CBCBDAADBC

Sayısal (MAT) ABbbBBcDDdADBCBCC   

Cevap Anh. A ABCABBDDDCADBCBCCDCD

Sayısal (FEN) DcACBdCCCABBBCCDACBB

Cevap Anh. A DDACBBCCCABBBCCDACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 5 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 0 67
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 0 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 3 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 2 1 67
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT ÇEVİK 87 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
319,363 275,680 8 17 91 623 10197

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 13 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 7,46 6,08 5,05

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,41 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,26 4,73 4,71

İngilizce 10 5 5 3,33 33 4,80 4,93 3,72

Matematik 20 6 14 1,33 7 6,46 4,24 3,93

Fen 20 12 8 9,33 47 7,00 7,06 5,26

Toplam: 90 52 36 40,00 44 36,38 32,00 26,88

Sözel (TÜR) ACDBCDD CdCAcAb aAbB

Cevap Anh. B ACDBCDDCCBCABADCBAAB

Sözel (TAR) CACAbDcCBB

Cevap Anh. B CACADDACBB

Sözel (DİN) DAaCDAaBBD

Cevap Anh. B DACCDADBBD

Sözel (İNG) bbBdCBCabA

Cevap Anh. B ADBCCBCBDA

Sayısal (MAT) BdCbCadcdbcBacDbcadC

Cevap Anh. B BCCDCDABCABBDDDCADBC

Sayısal (FEN) CDACBaDaACcBdCaABcca

Cevap Anh. B CDACBBDDACBBCCCABBBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 4 1 80
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 1 67
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 1 1 50
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 0 2 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 1 1 50
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 3 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 1 2 33
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT MUTLU 290 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
248,100 275,680 10 37 278 1511 23507

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 13 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 7,46 6,08 5,05

Tarih 10 2 7 -0,33 -3 5,41 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,26 4,73 4,71

İngilizce 10 3 7 0,67 7 4,80 4,93 3,72

Matematik 20 9 10 5,67 28 6,46 4,24 3,93

Fen 20 5 15 0,00 0 7,00 7,06 5,26

Toplam: 90 34 54 16,00 18 36,38 32,00 26,88

Sözel (TÜR) caCBCbccDbBbAabaaBdD

Cevap Anh. A DCCBCABADCBAABACDBCD

Sözel (TAR) cb AaccCbb

Cevap Anh. A ADDACBBCAC

Sözel (DİN) DBBDCaccAC

Cevap Anh. A DBBDCDADAC

Sözel (İNG) adbBDAbbcb

Cevap Anh. A CBCBDAADBC

Sayısal (MAT) bBCcadbDDbcaBCBa DCb

Cevap Anh. A ABCABBDDDCADBCBCCDCD

Sayısal (FEN) bcAbdBCCddBacbacbdca

Cevap Anh. A DDACBBCCCABBBCCDACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Medya metinlerini değerlendirir. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 1 3 20
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 1 67
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 0 2 0
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 0 2 0
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 1 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 1 1 50
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 2 1 67
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 1 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ K* AN YETİM 190 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
192,105 275,680 13 49 622 2848 36728

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 13 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 13 -2,33 -12 7,46 6,08 5,05

Tarih 10 3 6 1,00 10 5,41 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 5,26 4,73 4,71

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,80 4,93 3,72

Matematik 20 6 9 3,00 15 6,46 4,24 3,93

Fen 20 0 13 -4,33 -22 7,00 7,06 5,26

Toplam: 90 21 50 4,33 5 36,38 32,00 26,88

Sözel (TÜR)  abab Bc  dbccAdb dc

Cevap Anh. A DCCBCABADCBAABACDBCD

Sözel (TAR) ccDAbBda b

Cevap Anh. A ADDACBBCAC

Sözel (DİN) D BaaDbcda

Cevap Anh. A DBBDCDADAC

Sözel (İNG) aBCaDcADBC

Cevap Anh. A CBCBDAADBC

Sayısal (MAT) baaAc DbDCcbaCB b   

Cevap Anh. A ABCABBDDDCADBCBCCDCD

Sayısal (FEN) babddd  a cd b cc  a

Cevap Anh. A DDACBBCCCABBBCCDACBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 0 3 0
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 2 3 40
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 0 2 0
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 3 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 1 1 50
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 2 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 0 2 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 0 2 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 0 0 0
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 0 1 0
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 0 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 7.SINIF MOZAİK TG DENEME 2

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ECE GÜN 104 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
431,318 275,680 1 2 5 44 746

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 13 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 7,46 6,08 5,05

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,41 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,26 4,73 4,71

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,80 4,93 3,72

Matematik 20 15 4 13,67 68 6,46 4,24 3,93

Fen 20 20 0 20,00 100 7,00 7,06 5,26

Toplam: 90 76 13 71,67 80 36,38 32,00 26,88

Sözel (TÜR) ACDBCDDaCBCbcAaCBbbB

Cevap Anh. B ACDBCDDCCBCABADCBAAB

Sözel (TAR) CdbADDACBB

Cevap Anh. B CACADDACBB

Sözel (DİN) DACCDbDBBD

Cevap Anh. B DACCDADBBD

Sözel (İNG) ADBCCBCBDA

Cevap Anh. B ADBCCBCBDA

Sayısal (MAT) B CDbaABCdBBDDDCADdC

Cevap Anh. B BCCDCDABCABBDDDCADBC

Sayısal (FEN) CDACBBDDACBBCCCABBBC

Cevap Anh. B CDACBBDDACBBCCCABBBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 4 1 80
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 2 0 100
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 2 1 67
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 2 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 2 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 2 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 2 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 3 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 2 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 3 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
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ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ERİKAN 19 7D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
295,146 275,680 9 23 133 855 13972

Puanı Hesaplanan: 49 726 3211 39335

Katılımlar: 13 49 731 3267 39540

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 7,46 6,08 5,05

Tarih 10 4 6 2,00 20 5,41 4,96 4,20

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,26 4,73 4,71

İngilizce 10 6 2 5,33 53 4,80 4,93 3,72

Matematik 20 7 9 4,00 20 6,46 4,24 3,93

Fen 20 10 8 7,33 37 7,00 7,06 5,26

Toplam: 90 43 38 30,33 34 36,38 32,00 26,88

Sözel (TÜR) ACcBbDbCCcCbdADCdcbB

Cevap Anh. B ACDBCDDCCBCABADCBAAB

Sözel (TAR) CbbAbacaBB

Cevap Anh. B CACADDACBB

Sözel (DİN) cc CDcbBBD

Cevap Anh. B DACCDADBBD

Sözel (İNG) ADBbCdC  A

Cevap Anh. B ADBCCBCBDA

Sayısal (MAT) BbC b cBCcdcaDD Ab d

Cevap Anh. B BCCDCDABCABBDDDCADBC

Sayısal (FEN) aDbbBBDb CBdCbCABad 

Cevap Anh. B CDACBBDDACBBCCCABBBC

Soru No 12345678901234567890
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 3 2 1 67
Medya metinlerini değerlendirir. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 5 2 3 40
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 2 1 1 50
İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 3 0 2 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to report on apperances and personalities of other people. 2 2 0 100
Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 2 2 0 100
Students will be able to ask questions related to the frequency of events. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 2 1 1 50
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 2 1 0 50
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Yıldız oluşum sürecinin farkına varır. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 2 0 2 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 2 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 3 1 2 33
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 2 1 0 50
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 3 1 2 33
Yıldız kavramını açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 1 1 0 100
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar. 1 1 0 100
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
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