
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 7-8.SINIFLAR SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Adana YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 8.SINIF KURUMSAL 3 10910 1033 78 78

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 7-8.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 9.56 8.46 6.74 3.94 5.17 2.22 5.64 3.74 4.39 3.82 3.77 2.57 5.25 6.36 3.13 8.46 8.69 5.56 36.67 36.19 24.61 277.523

Okul Ortalaması 12.19 6.72 9.95 4.86 4.59 3.33 7.17 2.46 6.35 4.92 3.23 3.85 5.46 4.38 4.00 11.47 6.92 9.17 46.08 28.31 36.64 314.889

1 42 - ÇAĞRI KARAER 8 / B 20 0 20.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 20 0 20.00 20 0 20.00 89.00 1.00 88.67 497.739 2 1 1 1

2 644 - İREM İLAYDA IRMAK 8 / D 17 3 16.00 8 2 7.33 9 0 9.00 9 1 8.67 20 0 20.00 20 0 20.00 83.00 6.00 81.00 475.899 125 27 2 2

3 653 - CEMRE KILLI 8 / C 17 3 16.00 10 0 10.00 8 2 7.33 9 1 8.67 16 1 15.67 19 1 18.67 79.00 8.00 76.34 451.728 401 79 3 3

4 669 - NİSANUR TÜRK 8 / C 19 1 18.67 8 2 7.33 10 0 10.00 9 1 8.67 13 2 12.33 20 0 20.00 79.00 6.00 77.00 450.429 413 83 4 4

5 651 - HASRET AKSOY 8 / B 19 1 18.67 7 3 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 14 2 13.33 18 2 17.33 76.00 10.00 72.66 440.512 541 110 5 5

6 685 - NAZENİN BİRER 8 / C 19 1 18.67 8 2 7.33 9 1 8.67 10 0 10.00 16 2 15.33 15 5 13.33 77.00 11.00 73.33 440.184 545 112 6 6

7 633 - HAKKI ÜNAL 8 / B 19 1 18.67 4 5 2.33 8 1 7.67 8 2 7.33 11 2 10.33 19 1 18.67 69.00 12.00 65.00 420.737 842 167 7 7

8 649 - NİLSU ÜNEN 8 / B 17 3 16.00 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 2 8.33 18 2 17.33 72.00 9.00 69.00 412.683 960 195 8 8

9 663 - MEHMET EMRE GÜL 8 / C 16 4 14.67 5 5 3.33 9 1 8.67 10 0 10.00 11 0 11.00 18 2 17.33 69.00 12.00 65.00 410.967 996 205 9 9

10 682 - SELİNAY EBET 8 / C 17 3 16.00 4 6 2.00 9 1 8.67 6 3 5.00 11 1 10.67 17 3 16.00 64.00 17.00 58.34 399.722 1159 231 10 10

11 674 - ELİF CİLGÖRÜZOGLU 8 / D 18 2 17.33 6 4 4.67 10 0 10.00 5 5 3.33 9 3 8.00 17 3 16.00 65.00 17.00 59.33 396.388 1220 243 11 11

12 629 - YUŞUF ALAKÖSE 8 / D 19 1 18.67 8 2 7.33 9 1 8.67 7 3 6.00 5 3 4.00 18 2 17.33 66.00 12.00 62.00 393.467 1283 257 12 12

13 689 - CİHAN ÇALAR 8 / C 16 4 14.67 6 4 4.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 4 7.67 17 3 16.00 67.00 16.00 61.68 392.407 1300 260 13 13

14 673 - GÖZDE BAYRAKTAR 8 / D 17 2 16.33 2 7 -0.33 9 0 9.00 8 2 7.33 8 3 7.00 15 5 13.33 59.00 19.00 52.66 373.009 1668 322 14 14

15 643 - MUSTAFA DENİZ 8 / B 16 4 14.67 8 2 7.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 2 8.33 12 8 9.33 62.00 19.00 55.66 371.211 1717 326 15 15

16 421 - TAHA MERİÇ NANE 8 / B 14 6 12.00 7 3 6.00 7 3 6.00 5 5 3.33 8 4 6.67 17 3 16.00 58.00 24.00 50.00 364.678 1854 343 16 16

17 608 - BURAK YAŞAR 8 / C 13 7 10.67 6 3 5.00 9 1 8.67 4 5 2.33 8 1 7.67 16 2 15.33 56.00 19.00 49.67 363.151 1898 346 17 17

18 605 - YAĞMUR MALCI 8 / C 13 7 10.67 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 18 2 17.33 60.00 20.00 53.33 363.006 1901 347 18 18

19 613 - ERDEM ÇELİK 8 / C 14 6 12.00 8 2 7.33 9 1 8.67 0 3 -1.00 12 3 11.00 12 8 9.33 55.00 23.00 47.33 361.654 1937 355 19 19

20 615 - CEREN YAĞMUR KARACA 8 / C 17 3 16.00 4 6 2.00 9 1 8.67 6 4 4.67 7 6 5.00 15 5 13.33 58.00 25.00 49.67 361.565 1940 356 20 20

21 667 - HADİ MİRA 8 / D 13 6 11.00 5 5 3.33 8 2 7.33 4 5 2.33 6 6 4.00 18 2 17.33 54.00 26.00 45.32 348.571 2255 408 21 21

22 639 - MAHMUT BATEHİ 8 / B 13 6 11.00 6 2 5.33 7 3 6.00 5 5 3.33 6 5 4.33 17 3 16.00 54.00 24.00 45.99 348.106 2274 410 22 22
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Genel Ortalama 9.56 8.46 6.74 3.94 5.17 2.22 5.64 3.74 4.39 3.82 3.77 2.57 5.25 6.36 3.13 8.46 8.69 5.56 36.67 36.19 24.61 277.523

Okul Ortalaması 12.19 6.72 9.95 4.86 4.59 3.33 7.17 2.46 6.35 4.92 3.23 3.85 5.46 4.38 4.00 11.47 6.92 9.17 46.08 28.31 36.64 314.889

23 656 - ECE BİLİK 8 / C 15 5 13.33 6 4 4.67 9 1 8.67 8 2 7.33 3 7 0.67 16 4 14.67 57.00 23.00 49.34 343.689 2416 434 23 23

24 628 - AYSİMA CIRIK 8 / D 17 3 16.00 6 4 4.67 8 2 7.33 6 3 5.00 5 8 2.33 13 6 11.00 55.00 26.00 46.33 342.884 2433 438 24 24

25 634 - EMRE OLCAN 8 / C 16 4 14.67 3 7 0.67 8 2 7.33 2 6 0.00 8 5 6.33 13 7 10.67 50.00 31.00 39.67 341.376 2481 445 25 25

26 617 - NAZLI YILMAZ 8 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 2 6.33 0 1 -0.33 15 5 13.33 54.00 16.00 48.66 340.067 2521 452 26 26

27 631 - YİĞİT BİLİK 8 / A 16 3 15.00 6 4 4.67 8 2 7.33 0 2 -0.67 1 2 0.33 17 3 16.00 48.00 16.00 42.66 339.179 2545 458 27 27

28 624 - AYŞEGÜL ALTIN 8 / B 16 4 14.67 4 6 2.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 1 7.67 8 12 4.00 52.00 27.00 43.00 336.652 2632 469 28 28

29 618 - TUANA ÖMÜR ÇOŞKUN 8 / B 14 6 12.00 6 4 4.67 7 3 6.00 6 3 5.00 7 7 4.67 12 7 9.67 52.00 30.00 42.01 331.568 2773 488 29 29

30 684 - MUHAMMED BATAYHİ 8 / D 11 8 8.33 8 2 7.33 9 1 8.67 5 2 4.33 1 3 0.00 18 2 17.33 52.00 18.00 45.99 331.036 2793 489 30 30

31 695 - DAMLA GİZLENCİ 8 / A 14 3 13.00 3 1 2.67 8 1 7.67 1 1 0.67 2 1 1.67 15 4 13.67 43.00 11.00 39.35 328.312 2887 505 31 31

32 661 - BEGÜM BOLAT 8 / B 10 8 7.33 3 4 1.67 9 0 9.00 3 5 1.33 11 0 11.00 9 9 6.00 45.00 26.00 36.33 324.988 2993 518 32 32

33 622 - EMİNE GÜRBÜZ 8 / A 16 4 14.67 3 7 0.67 9 1 8.67 7 3 6.00 3 5 1.33 12 8 9.33 50.00 28.00 40.67 323.196 3044 522 33 33

34 630 - EBRU TULUK 8 / A 12 7 9.67 5 5 3.33 8 2 7.33 6 4 4.67 5 4 3.67 13 6 11.00 49.00 28.00 39.67 321.856 3094 529 34 34

35 670 - EZGİ DALKILIÇ 8 / D 13 7 10.67 5 5 3.33 9 1 8.67 3 7 0.67 7 6 5.00 11 9 8.00 48.00 35.00 36.34 317.451 3241 549 35 35

36 603 - İBRAHİM GÖÇER 8 / A 16 4 14.67 3 6 1.00 10 0 10.00 6 4 4.67 3 3 2.00 9 8 6.33 47.00 25.00 38.67 316.239 3286 554 36 36

37 626 - ECRİN YAŞAR 8 / B 14 4 12.67 4 5 2.33 8 2 7.33 5 3 4.00 3 4 1.67 11 5 9.33 45.00 23.00 37.33 314.772 3345 562 37 37

38 655 - ASLI HAYAL AVŞAR 8 / C 15 4 13.67 6 4 4.67 9 1 8.67 4 6 2.00 5 9 2.00 10 10 6.67 49.00 34.00 37.68 313.937 3376 570 38 38

39 623 - DİLARA DAĞ 8 / A 17 3 16.00 3 7 0.67 6 3 5.00 2 1 1.67 2 1 1.67 9 2 8.33 39.00 17.00 33.34 313.615 3384 572 39 39

40 654 - ERDAL HÜSEYİN PARMAK 8 / A 13 7 10.67 7 3 6.00 9 1 8.67 3 2 2.33 1 3 0.00 13 6 11.00 46.00 22.00 38.67 311.347 3480 582 40 40

41 692 - EFE KARAER 8 / D 13 7 10.67 8 2 7.33 9 1 8.67 4 5 2.33 4 10 0.67 12 8 9.33 50.00 33.00 39.00 310.845 3494 585 41 41

42 687 - EMRAH YILMAZ 8 / B 10 9 7.00 3 7 0.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 7 4.67 12 8 9.33 48.00 35.00 36.33 309.366 3556 590 42 42

43 662 - DİDEM CEMRE MALCI 8 / A 16 4 14.67 2 4 0.67 10 0 10.00 7 2 6.33 2 3 1.00 8 10 4.67 45.00 23.00 37.34 307.093 3639 601 43 43

44 671 - SUDE NAZ AYDIN 8 / D 10 8 7.33 3 5 1.33 6 2 5.33 4 2 3.33 5 4 3.67 13 4 11.67 41.00 25.00 32.66 306.199 3671 604 44 44

45 677 - AYŞE UÇAR 8 / D 12 6 10.00 6 3 5.00 10 0 10.00 2 4 0.67 6 2 5.33 7 11 3.33 43.00 26.00 34.33 304.443 3737 612 45 45
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Genel Ortalama 9.56 8.46 6.74 3.94 5.17 2.22 5.64 3.74 4.39 3.82 3.77 2.57 5.25 6.36 3.13 8.46 8.69 5.56 36.67 36.19 24.61 277.523

Okul Ortalaması 12.19 6.72 9.95 4.86 4.59 3.33 7.17 2.46 6.35 4.92 3.23 3.85 5.46 4.38 4.00 11.47 6.92 9.17 46.08 28.31 36.64 314.889

46 600 - SAMET KÖRMEN 8 / D 10 9 7.00 4 6 2.00 7 2 6.33 3 1 2.67 3 7 0.67 16 4 14.67 43.00 29.00 33.34 303.228 3780 617 46 46

47 619 - YASİN MERT ÜNAL 8 / D 10 10 6.67 7 3 6.00 5 5 3.33 3 7 0.67 4 4 2.67 14 5 12.33 43.00 34.00 31.67 302.183 3812 619 47 47

48 640 - FEVZİ EGE GÜRER 8 / B 11 8 8.33 5 5 3.33 7 3 6.00 2 6 0.00 9 1 8.67 6 10 2.67 40.00 33.00 29.00 301.043 3864 622 48 48

49 698 - ECE KARABOYUN 8 / D 10 2 9.33 4 2 3.33 9 1 8.67 2 1 1.67 1 2 0.33 12 6 10.00 38.00 14.00 33.33 298.242 3976 633 49 49

50 688 - EFE ÇOPUR 8 / C 13 7 10.67 4 6 2.00 7 3 6.00 7 3 6.00 0 0 0.00 11 9 8.00 42.00 28.00 32.67 294.013 4143 650 50 50

51 616 - DOĞUKAN TOYGUN 8 / A 13 3 12.00 4 6 2.00 8 2 7.33 1 3 0.00 2 4 0.67 10 8 7.33 38.00 26.00 29.33 293.265 4166 653 51 51

52 664 - ANIL KURT 8 / B 14 5 12.33 5 4 3.67 9 1 8.67 8 2 7.33 0 0 0.00 7 13 2.67 43.00 25.00 34.67 290.306 4278 669 52 52

53 487 - NİSA NUR GÖZÜTOK 8 / A 8 3 7.00 4 6 2.00 8 2 7.33 1 2 0.33 2 1 1.67 12 6 10.00 35.00 20.00 28.33 289.039 4333 675 53 53

54 665 - DUYGU ŞERİFE GÖKALP 8 / A 12 8 9.33 2 8 -0.67 8 2 7.33 8 2 7.33 2 5 0.33 10 10 6.67 42.00 35.00 30.32 284.933 4490 699 54 54

55 609 - ÖMER ŞİMŞEK 8 / A 6 4 4.67 5 5 3.33 7 1 6.67 2 2 1.33 2 1 1.67 11 4 9.67 33.00 17.00 27.34 281.503 4619 707 55 55

56 681 - MUHAMMED HUNU 8 / D 11 8 8.33 5 5 3.33 7 3 6.00 3 7 0.67 1 1 0.67 10 7 7.67 37.00 31.00 26.67 281.348 4625 709 56 56

57 632 - BARIŞ CAN GÖKÇE 8 / D 10 10 6.67 5 5 3.33 4 6 2.00 7 3 6.00 8 12 4.00 8 12 4.00 42.00 48.00 26.00 278.807 4716 724 57 57

58 602 - SÜLEYMAN GÜNEŞ 8 / A 13 4 11.67 3 6 1.00 6 3 5.00 1 3 0.00 1 5 -0.67 8 7 5.67 32.00 28.00 22.67 273.509 4936 749 58 58

59 627 - GÜLİSTAN SUKU 8 / C 11 9 8.00 5 5 3.33 7 3 6.00 2 3 1.00 1 4 -0.33 10 10 6.67 36.00 34.00 24.67 271.956 5000 756 59 59

60 647 - YEŞİM BOLAT 8 / B 11 9 8.00 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 2 6 0.00 11 9 8.00 36.00 42.00 22.00 271.066 5033 761 60 60

61 612 - ILGIN GÖKÇE 8 / A 12 6 10.00 5 5 3.33 8 2 7.33 6 2 5.33 1 7 -1.33 5 10 1.67 37.00 32.00 26.33 265.112 5276 792 61 61

62 696 - HASAN BOZOĞLU 8 / B 6 10 2.67 4 1 3.67 3 1 2.67 6 1 5.67 4 6 2.00 8 7 5.67 31.00 26.00 22.35 260.842 5466 816 62 62

63 660 - ARDA TOKÖZ 8 / B 7 13 2.67 3 7 0.67 7 3 6.00 8 2 7.33 1 4 -0.33 8 9 5.00 34.00 38.00 21.34 249.697 5909 853 63 63

64 657 - SUAT ARDIÇ 8 / D 5 15 0.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 12 4 10.67 27.00 39.00 14.00 245.339 6101 866 64 64

65 683 - MERYEM BOZDAĞ 8 / B 5 15 0.00 4 6 2.00 6 4 4.67 7 3 6.00 8 12 4.00 6 14 1.33 36.00 54.00 18.00 245.060 6111 867 65 65

66 645 - TUĞÇE EL* KEN 8 / B 6 14 1.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 8 2 7.33 7 4 5.67 4 16 -1.33 29.00 52.00 11.67 236.583 6469 888 66 66

67 67 - EMİR BER MEN 8 / D 8 7 5.67 5 4 3.67 5 1 4.67 1 3 0.00 0 0 0.00 2 11 -1.67 21.00 26.00 12.34 230.479 6759 913 67 67

68 635 - DİLEK *Z GÜNTEKE 8 / B 8 12 4.00 4 6 2.00 3 7 0.67 5 5 3.33 0 0 0.00 3 9 0.00 23.00 39.00 10.00 225.334 7015 929 68 68



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 7-8.SINIFLAR SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Adana YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 8.SINIF KURUMSAL 3 10910 1033 78 78

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam 7-8.SINIFLAR Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 9.56 8.46 6.74 3.94 5.17 2.22 5.64 3.74 4.39 3.82 3.77 2.57 5.25 6.36 3.13 8.46 8.69 5.56 36.67 36.19 24.61 277.523

Okul Ortalaması 12.19 6.72 9.95 4.86 4.59 3.33 7.17 2.46 6.35 4.92 3.23 3.85 5.46 4.38 4.00 11.47 6.92 9.17 46.08 28.31 36.64 314.889

69 697 - EMİRDEVRİMPOLAT 8 / D 2 13 -2.33 4 6 2.00 5 5 3.33 2 4 0.67 8 9 5.00 3 11 -0.67 24.00 48.00 8.00 223.200 7129 938 69 69

70 678 - ALPEREN COŞKUN 0 / 0 8 10 4.67 1 7 -1.33 5 2 4.33 0 1 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 20.00 7.34 222.685 7153 940 70 70

71 693 - ELA KIZILCAPINAR 8 / D 6 9 3.00 2 3 1.00 7 2 6.33 4 2 3.33 0 8 -2.67 5 10 1.67 24.00 34.00 12.66 222.352 7173 941 71 71

72 621 - POYRAZ DALKILIÇ 8 / D 4 16 -1.33 4 6 2.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 10 10 6.67 1 19 -5.33 25.00 65.00 3.34 214.036 7607 957 72 72

73 625 - SUDE GÜLEÇ 8 / A 4 13 -0.33 2 7 -0.33 3 4 1.67 1 5 -0.67 2 1 1.67 5 12 1.00 17.00 42.00 3.01 211.836 7756 970 73 73

74 679 - EMİRHAN BUYRUK 8 / C 9 10 5.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 0 4 -1.33 2 12 -2.00 4 13 -0.33 19.00 55.00 0.68 206.636 8071 982 74 74

75 636 - ASINURBAYAK 8 / C 5 15 0.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 4 16 -1.33 8 12 4.00 21.00 69.00 -2.00 200.677 8583 996 75 75

76 694 - FADİ KERBUCE 8 / D 3 17 -2.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 20.00 70.00 -3.33 184.142 10021 1024 76 76

77 652 - FUNDA ÖZTÜRK A 8 / A 3 16 -2.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 6 1.00 2 18 -4.00 3 17 -2.67 19.00 69.00 -4.00 169.934 10702 1031 77 77

78 648 - RECAİ RAMAZAN ÖZTAŞ 8 / C 2 18 -4.00 1 9 -2.00 0 10 -3.33 4 6 2.00 2 14 -2.67 5 15 0.00 14.00 72.00 -10.00 165.056 10788 1032 78 78



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

ALPEREN COŞKUN
0/0 - 678
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

222.685
Yüzdelik Dilim (%)

65.56

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   1 Sıra:   70 Sıra:   70 Sıra:   940
Katılım:   1 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   222.685 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   7153
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523
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Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net
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Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 0 0 20 0.00
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Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 0 0 20 0.00

0
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B

3

C

4

D

5

A

6

D

7

D

8

B

9

D

0

B

1

C

2

C

3

D

4

B

5

A

6

B

7

C

8

A

9

C

0

D

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 8 10 2 4.67 1 7 2 -1.33 5 2 3 4.33 0 1 9 -0.33 0 0 20 0.00 0 0 20 0.00 7.34 222.69



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 4.67 -1.33 4.33 -0.33 0.00 0.00 7.34 222.69

KÜMİLATİF ORTALAMA 4.67 -1.33 4.33 -0.33 0.00 0.00 7.34 222.69

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A A +
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D a -
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D a -
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C b -
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B c -
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C b -
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C b -
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B a -
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D a -
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B c -

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B c -
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D c -
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B c -
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C b -
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD c -
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C d -
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C d -
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C d -

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C
3 E.8.2.3. Stating personal opin B
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A b -
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C
7 E.8.3.2. Expressing preference B
8 E.8.4.1. Following phone conve D
9 E.8.2.2. Expressing preference C

10 E.8.4.1. Following phone conve D

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

DAMLA GİZLENCİ
8/A - 695
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

328.312
Yüzdelik Dilim (%)

26.46

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   3 Sıra:   31 Sıra:   31 Sıra:   505
Katılım:   17 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   292.355 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   2887
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 14 3 3 13.00

65

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 3 1 6 2.67

27

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 1 1 7.67

77

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 1 1 8 0.67

7

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 2 1 17 1.67

8

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 15 4 1 13.67

68

90 43 11 36 65.66

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

b

3

D

D

4

C

C

5

B

B

6

C

C

7

C

C

8

B

B

9

A

A

0

D

D

1

B

a

2

D

D

3

B

4

A

5

A

A

6

B

a

7

A

A

8

A

A

9

D

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

2

B

B

3

C

4

B

B

5

A

6

D

7

B

8

A

9

C

C

0

D

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

b

2

B

B

3

A

A

4

D

5

C

C

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

2

C

3

B

4

D

5

C

6

D

D

7

A

8

C

9

B

0

A

b

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

D

3

D

4

B

5

C

C

6

D

D

7

C

8

B

9

D

0

B

1

C

2

D

3

A

4

C

5

A

6

C

7

C

8

A

9

B

d

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

D

D

3

B

B

4

A

A

5

B

B

6

C

C

7

A

A

8

C

C

9

D

a

0

A

A

1

B

a

2

C

C

3

D

4

A

A

5

D

D

6

D

D

7

B

B

8

D

c

9

B

B

0

C

a

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 14 3 3 13.00 3 1 6 2.67 8 1 1 7.67 1 1 8 0.67 2 1 17 1.67 15 4 1 13.67 39.35 328.31



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 13.00 2.67 7.67 0.67 1.67 13.67 39.35 328.31

KÜMİLATİF ORTALAMA 13.00 2.67 7.67 0.67 1.67 13.67 39.35 328.31

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C b -
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B a -
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B a -
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B B +
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD c -

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C
3 E.8.3.2. Expressing preference B
4 E.8.4.1. Following phone conve D
5 E.8.2.2. Expressing preference C
6 E.8.4.1. Following phone conve D D +
7 E.8.3.1. Describing simple pro A
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C
9 E.8.2.3. Stating personal opin B

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A b -

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D D +
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B d -
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D a -

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D c -
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C a -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

DİDEM CEMRE MALCI
8/A - 662
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

307.093
Yüzdelik Dilim (%)

33.35

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   9 Sıra:   43 Sıra:   43 Sıra:   601
Katılım:   17 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   292.355 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   3639
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 16 4 0 14.67

73

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 2 4 4 0.67

7

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 10 0 0 10.00

100

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 7 2 1 6.33

63

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 2 3 15 1.00

5

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 8 10 2 4.67

23

90 45 23 22 61.42

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

a

3

D

D

4

C

C

5

B

B

6

C

C

7

C

C

8

B

B

9

A

c

0

D

D

1

B

B

2

D

D

3

B

c

4

A

A

5

A

A

6

B

a

7

A

A

8

A

A

9

D

D

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

b

2

B

3

C

4

B

5

A

6

D

c

7

B

a

8

A

d

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

B

3

A

A

4

D

D

5

C

C

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

C

3

B

B

4

D

5

C

C

6

D

D

7

A

d

8

C

C

9

B

c

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

D

3

D

4

B

5

C

6

D

7

C

8

B

9

D

0

B

1

C

d

2

D

3

A

4

C

5

A

6

C

C

7

C

a

8

A

9

B

d

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

2

D

D

3

B

a

4

A

d

5

B

d

6

C

C

7

A

b

8

C

C

9

D

a

0

A

A

1

B

B

2

C

a

3

D

4

A

d

5

D

D

6

D

D

7

B

B

8

D

a

9

B

a

0

C

d

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 16 4 0 14.67 2 4 4 0.67 10 0 0 10.00 7 2 1 6.33 2 3 15 1.00 8 10 2 4.67 37.34 307.09



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 14.67 0.67 10.00 6.33 1.00 4.67 37.34 307.09

KÜMİLATİF ORTALAMA 14.67 0.67 10.00 6.33 1.00 4.67 37.34 307.09

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C a -
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A c -

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B c -
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B a -
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C b -
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D c -
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B a -
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A A +
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
3 E.8.3.2. Expressing preference B B +
4 E.8.4.1. Following phone conve D
5 E.8.2.2. Expressing preference C C +
6 E.8.4.1. Following phone conve D D +
7 E.8.3.1. Describing simple pro A d -
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
9 E.8.2.3. Stating personal opin B c -

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C d -
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C C +
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C a -
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B d -
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B a -
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A d -
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B d -
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A b -
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D a -

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B B +
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C a -
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A d -
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D a -
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B a -
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C d -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

DİLARA DAĞ
8/A - 623
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

313.615
Yüzdelik Dilim (%)

31.02

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   7 Sıra:   39 Sıra:   39 Sıra:   572
Katılım:   17 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   292.355 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   3384
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 17 3 0 16.00

80

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 3 7 0 0.67

7

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 6 3 1 5.00

50

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 2 1 7 1.67

17

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 2 1 17 1.67

8

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 9 2 9 8.33

42

90 39 17 34 62.72

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

a

2

B

B

3

A

A

4

A

A

5

B

B

6

A

d

7

A

A

8

D

D

9

A

A

0

B

B

1

C

a

2

D

D

3

C

C

4

B

B

5

C

C

6

C

C

7

B

B

8

A

A

9

D

D

0

B

B

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

A

c

3

D

D

4

B

a

5

A

b

6

C

C

7

D

c

8

C

d

9

B

d

0

C

d

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

d

2

C

C

3

A

A

4

B

B

5

D

D

6

A

b

7

B

c

8

A

9

D

D

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

b

2

C

3

B

4

A

5

A

6

C

7

B

8

D

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

C

3

D

4

A

A

5

C

6

A

7

C

8

C

9

A

0

B

c

1

A

2

B

3

D

4

D

5

B

6

C

C

7

D

8

C

9

B

0

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

2

B

3

C

4

D

5

A

6

D

7

D

D

8

B

9

D

0

B

a

1

C

2

C

C

3

D

b

4

B

B

5

A

A

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

C

C

0

D

D

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 17 3 0 16.00 3 7 0 0.67 6 3 1 5.00 2 1 7 1.67 2 1 17 1.67 9 2 9 8.33 33.34 313.62



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 16.00 0.67 5.00 1.67 1.67 8.33 33.34 313.62

KÜMİLATİF ORTALAMA 16.00 0.67 5.00 1.67 1.67 8.33 33.34 313.62

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D a -
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A d -
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A A +
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C a -
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A c -
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B a -
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A b -
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD c -
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C d -
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B d -

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C d -

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B d -
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B c -
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A b -
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C
3 E.8.2.3. Stating personal opin B
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C
7 E.8.3.2. Expressing preference B
8 E.8.4.1. Following phone conve D
9 E.8.2.2. Expressing preference C C +

10 E.8.4.1. Following phone conve D D +

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A A +
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B c -
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B a -
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D b -
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

DOĞUKAN TOYGUN
8/A - 616
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

293.265
Yüzdelik Dilim (%)

38.19

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   10 Sıra:   51 Sıra:   51 Sıra:   653
Katılım:   17 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   292.355 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   4166
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 13 3 4 12.00

60

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 4 6 0 2.00

20

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 1 3 6 0.00

0

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 2 4 14 0.67

3

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 10 8 2 7.33

37

90 38 26 26 58.65

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

D

D

4

C

d

5

B

B

6

C

C

7

C

C

8

B

B

9

A

c

0

D

D

1

B

2

D

D

3

B

4

A

5

A

A

6

B

B

7

A

b

8

A

A

9

D

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

b

2

B

B

3

C

d

4

B

B

5

A

A

6

D

c

7

B

c

8

A

d

9

C

C

0

D

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

b

2

B

B

3

A

A

4

D

D

5

C

C

6

B

a

7

C

C

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

2

C

3

B

B

4

D

5

C

6

D

a

7

A

d

8

C

a

9

B

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

D

3

D

c

4

B

c

5

C

6

D

a

7

C

8

B

9

D

0

B

1

C

2

D

a

3

A

4

C

5

A

6

C

7

C

8

A

9

B

B

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

d

2

D

c

3

B

4

A

d

5

B

B

6

C

C

7

A

A

8

C

C

9

D

D

0

A

c

1

B

a

2

C

3

D

D

4

A

A

5

D

D

6

D

D

7

B

c

8

D

D

9

B

c

0

C

d

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 13 3 4 12.00 4 6 0 2.00 8 2 0 7.33 1 3 6 0.00 2 4 14 0.67 10 8 2 7.33 29.33 293.26



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 12.00 2.00 7.33 0.00 0.67 7.33 29.33 293.26

KÜMİLATİF ORTALAMA 12.00 2.00 7.33 0.00 0.67 7.33 29.33 293.26

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C C +
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C d -
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A c -

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A b -
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C b -
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B B +
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C d -
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D c -
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B c -
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD c -

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B a -
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C
3 E.8.3.2. Expressing preference B B +
4 E.8.4.1. Following phone conve D
5 E.8.2.2. Expressing preference C
6 E.8.4.1. Following phone conve D a -
7 E.8.3.1. Describing simple pro A d -
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C a -
9 E.8.2.3. Stating personal opin B

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D c -
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B c -
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D a -
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D a -

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B B +
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C d -
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D c -
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A d -
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A c -
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D D +
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B c -
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B c -
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C d -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

DUYGU ŞERİFE GÖKALP
8/A - 665
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

284.933
Yüzdelik Dilim (%)

41.15

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   12 Sıra:   54 Sıra:   54 Sıra:   699
Katılım:   17 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   292.355 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   4490
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 12 8 0 9.33

47

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 2 8 0 -0.67

0

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 2 5 13 0.33

2

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 10 10 0 6.67

33

90 42 35 13 56.99

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

d

3

D

D

4

C

C

5

B

B

6

C

C

7

C

C

8

B

a

9

A

A

0

D

a

1

B

B

2

D

c

3

B

B

4

A

d

5

A

A

6

B

d

7

A

c

8

A

d

9

D

D

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

b

2

B

d

3

C

d

4

B

a

5

A

A

6

D

D

7

B

a

8

A

d

9

C

b

0

D

a

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

B

3

A

d

4

D

a

5

C

C

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

C

3

B

B

4

D

b

5

C

C

6

D

D

7

A

A

8

C

C

9

B

c

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

D

3

D

a

4

B

5

C

b

6

D

a

7

C

8

B

9

D

0

B

1

C

a

2

D

3

A

4

C

5

A

6

C

7

C

b

8

A

9

B

B

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

b

2

D

b

3

B

a

4

A

d

5

B

B

6

C

C

7

A

A

8

C

C

9

D

D

0

A

A

1

B

a

2

C

b

3

D

c

4

A

d

5

D

D

6

D

D

7

B

B

8

D

a

9

B

a

0

C

C

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 12 8 0 9.33 2 8 0 -0.67 8 2 0 7.33 8 2 0 7.33 2 5 13 0.33 10 10 0 6.67 30.32 284.93



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 9.33 -0.67 7.33 7.33 0.33 6.67 30.32 284.93

KÜMİLATİF ORTALAMA 9.33 -0.67 7.33 7.33 0.33 6.67 30.32 284.93

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B a -
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D a -
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D c -
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A d -
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B d -
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A c -
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A d -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C b -
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B d -
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C d -
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B a -
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B a -
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C b -

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD a -

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A A +
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A d -
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D a -
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
3 E.8.3.2. Expressing preference B B +
4 E.8.4.1. Following phone conve D b -
5 E.8.2.2. Expressing preference C C +
6 E.8.4.1. Following phone conve D D +
7 E.8.3.1. Describing simple pro A A +
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
9 E.8.2.3. Stating personal opin B c -

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D a -
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C b -
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D a -
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C a -
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C b -
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B B +
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C b -
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D b -
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B a -
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A d -
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C b -
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D c -
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A d -
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D a -
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B a -
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C C +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

EBRU TULUK
8/A - 630
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

321.856
Yüzdelik Dilim (%)

28.36

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   5 Sıra:   34 Sıra:   34 Sıra:   529
Katılım:   17 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   292.355 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   3094
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 12 7 1 9.67

48

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 5 5 0 3.33

33

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 6 4 0 4.67

47

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 5 4 11 3.67

18

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 13 6 1 11.00

55

90 49 28 13 64.37

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

D

b

4

C

C

5

B

B

6

C

C

7

C

a

8

B

B

9

A

A

0

D

a

1

B

B

2

D

D

3

B

a

4

A

5

A

A

6

B

B

7

A

c

8

A

b

9

D

b

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

d

2

B

B

3

C

d

4

B

d

5

A

A

6

D

D

7

B

a

8

A

d

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

B

3

A

b

4

D

D

5

C

C

6

B

d

7

C

C

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

C

3

B

B

4

D

b

5

C

C

6

D

D

7

A

d

8

C

b

9

B

c

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

D

3

D

4

B

5

C

d

6

D

b

7

C

d

8

B

9

D

D

0

B

1

C

C

2

D

3

A

4

C

5

A

6

C

C

7

C

b

8

A

9

B

B

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

D

a

3

B

B

4

A

A

5

B

B

6

C

C

7

A

b

8

C

C

9

D

b

0

A

A

1

B

c

2

C

C

3

D

4

A

d

5

D

a

6

D

D

7

B

B

8

D

D

9

B

B

0

C

C

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 12 7 1 9.67 5 5 0 3.33 8 2 0 7.33 6 4 0 4.67 5 4 11 3.67 13 6 1 11.00 39.67 321.86



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 9.67 3.33 7.33 4.67 3.67 11.00 39.67 321.86

KÜMİLATİF ORTALAMA 9.67 3.33 7.33 4.67 3.67 11.00 39.67 321.86

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C C +
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D b -
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C a -
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D a -
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B a -
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A c -
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A b -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D b -
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C d -
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B B +
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C d -
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B d -
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B a -
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A A +
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A b -
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B d -
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
3 E.8.3.2. Expressing preference B B +
4 E.8.4.1. Following phone conve D b -
5 E.8.2.2. Expressing preference C C +
6 E.8.4.1. Following phone conve D D +
7 E.8.3.1. Describing simple pro A d -
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C b -
9 E.8.2.3. Stating personal opin B c -

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C d -
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D b -
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C d -
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D D +

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C C +
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C b -
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B B +
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D a -
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A b -
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D b -

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B c -
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A d -
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D a -
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C C +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

EMİNE GÜRBÜZ
8/A - 622
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

323.196
Yüzdelik Dilim (%)

27.90

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   4 Sıra:   33 Sıra:   33 Sıra:   522
Katılım:   17 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   292.355 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   3044
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 16 4 0 14.67

73

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 3 7 0 0.67

7

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 1 0 8.67

87

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 7 3 0 6.00

60

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 3 5 12 1.33

7

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 12 8 0 9.33

47

90 50 28 12 64.64

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

D

2

B

B

3

A

A

4

A

A

5

B

B

6

A

A

7

A

c

8

D

D

9

A

A

0

B

B

1

C

d

2

D

D

3

C

C

4

B

B

5

C

C

6

C

C

7

B

a

8

A

A

9

D

b

0

B

B

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

A

c

3

D

D

4

B

a

5

A

d

6

C

C

7

D

c

8

C

d

9

B

d

0

C

d

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

A

A

4

B

B

5

D

D

6

A

A

7

B

B

8

A

b

9

D

D

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

C

3

B

c

4

A

A

5

A

A

6

C

C

7

B

a

8

D

b

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

C

3

D

4

A

5

C

d

6

A

b

7

C

8

C

b

9

A

0

B

B

1

A

A

2

B

3

D

4

D

5

B

6

C

b

7

D

a

8

C

C

9

B

0

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

c

3

C

C

4

D

b

5

A

d

6

D

D

7

D

D

8

B

B

9

D

D

0

B

a

1

C

a

2

C

b

3

D

b

4

B

c

5

A

A

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

C

C

0

D

D

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 16 4 0 14.67 3 7 0 0.67 9 1 0 8.67 7 3 0 6.00 3 5 12 1.33 12 8 0 9.33 40.67 323.20



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 14.67 0.67 8.67 6.00 1.33 9.33 40.67 323.20

KÜMİLATİF ORTALAMA 14.67 0.67 8.67 6.00 1.33 9.33 40.67 323.20

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A c -
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B a -
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D b -
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A c -
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B a -
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD c -
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C d -
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B d -

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C d -

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A A +
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A b -
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A A +
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
3 E.8.2.3. Stating personal opin B c -
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
7 E.8.3.2. Expressing preference B a -
8 E.8.4.1. Following phone conve D b -
9 E.8.2.2. Expressing preference C C +

10 E.8.4.1. Following phone conve D D +

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C d -
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A b -
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C b -
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B B +
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C b -
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D a -
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C C +
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B c -
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D b -
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A d -
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B a -
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C a -
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C b -
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D b -
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B c -
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

ERDAL HÜSEYİN PARMAK
8/A - 654
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

311.347
Yüzdelik Dilim (%)

31.90

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   8 Sıra:   40 Sıra:   40 Sıra:   582
Katılım:   17 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   292.355 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   3480
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 13 7 0 10.67

53

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 7 3 0 6.00

60

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 1 0 8.67

87

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 3 2 5 2.33

23

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 1 3 16 0.00

0

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 13 6 1 11.00

55

90 46 22 22 62.27

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

D

D

4

C

C

5

B

d

6

C

d

7

C

a

8

B

B

9

A

A

0

D

a

1

B

c

2

D

D

3

B

d

4

A

A

5

A

A

6

B

B

7

A

A

8

A

c

9

D

D

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

d

2

B

B

3

C

d

4

B

B

5

A

A

6

D

D

7

B

a

8

A

A

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

B

3

A

b

4

D

D

5

C

C

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

2

C

C

3

B

B

4

D

c

5

C

6

D

7

A

8

C

9

B

c

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

D

3

D

4

B

5

C

a

6

D

b

7

C

8

B

9

D

0

B

1

C

2

D

3

A

4

C

5

A

6

C

C

7

C

8

A

9

B

c

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

D

c

3

B

B

4

A

b

5

B

B

6

C

C

7

A

A

8

C

C

9

D

D

0

A

A

1

B

B

2

C

3

D

b

4

A

d

5

D

a

6

D

D

7

B

B

8

D

D

9

B

B

0

C

b

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 13 7 0 10.67 7 3 0 6.00 9 1 0 8.67 3 2 5 2.33 1 3 16 0.00 13 6 1 11.00 38.67 311.35



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 10.67 6.00 8.67 2.33 0.00 11.00 38.67 311.35

KÜMİLATİF ORTALAMA 10.67 6.00 8.67 2.33 0.00 11.00 38.67 311.35

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C C +
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B d -
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C d -
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C a -
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D a -
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B c -
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B d -
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A c -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C d -
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B B +
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C d -
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B a -
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A A +
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A A +
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A b -
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
3 E.8.3.2. Expressing preference B B +
4 E.8.4.1. Following phone conve D c -
5 E.8.2.2. Expressing preference C
6 E.8.4.1. Following phone conve D
7 E.8.3.1. Describing simple pro A
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C
9 E.8.2.3. Stating personal opin B c -

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C a -
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D b -
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C C +
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B c -
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D c -
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A b -
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B B +
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D b -
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A d -
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D a -
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C b -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

FUNDA ÖZTÜRK A
8/A - 652
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

169.934
Yüzdelik Dilim (%)

98.09

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   17 Sıra:   77 Sıra:   77 Sıra:   1031
Katılım:   17 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   292.355 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   10702
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 3 16 1 -2.33

0

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 4 6 0 2.00

20

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 4 6 0 2.00

20

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 3 6 1 1.00

10

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 2 18 0 -4.00

0

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 3 17 0 -2.67

0

90 19 69 2 33.99

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

c

2

C

a

3

D

b

4

C

d

5

B

a

6

C

C

7

C

d

8

B

B

9

A

d

0

D

a

1

B

d

2

D

D

3

B

a

4

A

b

5

A

c

6

B

a

7

A

d

8

A

c

9

D

0

A

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

B

d

3

C

C

4

B

B

5

A

A

6

D

a

7

B

a

8

A

d

9

C

a

0

D

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

b

2

B

d

3

A

A

4

D

c

5

C

d

6

B

c

7

C

C

8

A

A

9

B

c

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

b

2

C

C

3

B

c

4

D

5

C

C

6

D

a

7

A

d

8

C

a

9

B

a

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

d

2

D

a

3

D

b

4

B

c

5

C

d

6

D

a

7

C

C

8

B

a

9

D

b

0

B

d

1

C

a

2

D

c

3

A

c

4

C

a

5

A

d

6

C

b

7

C

d

8

A

A

9

B

d

0

A

b

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

d

2

D

D

3

B

d

4

A

c

5

B

d

6

C

a

7

A

d

8

C

a

9

D

b

0

A

d

1

B

a

2

C

d

3

D

b

4

A

c

5

D

c

6

D

D

7

B

B

8

D

c

9

B

a

0

C

d

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 3 16 1 -2.33 4 6 0 2.00 4 6 0 2.00 3 6 1 1.00 2 18 0 -4.00 3 17 0 -2.67 -4.00 169.93



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 -2.33 2.00 2.00 1.00 -4.00 -2.67 -4.00 169.93

KÜMİLATİF ORTALAMA -2.33 2.00 2.00 1.00 -4.00 -2.67 -4.00 169.93

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B c -
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C a -
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D b -
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C d -
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B a -
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C d -
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A d -

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D a -
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B d -
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B a -
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A b -
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A c -
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B a -
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A d -
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A c -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A c -

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C C +
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B d -
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D a -
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B a -
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C a -

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD c -

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B d -
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D c -
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C d -
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B c -
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B c -

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A b -
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
3 E.8.3.2. Expressing preference B c -
4 E.8.4.1. Following phone conve D
5 E.8.2.2. Expressing preference C C +
6 E.8.4.1. Following phone conve D a -
7 E.8.3.1. Describing simple pro A d -
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C a -
9 E.8.2.3. Stating personal opin B a -

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B d -
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D a -
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D b -
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B c -
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C d -
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D a -
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C C +
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B a -
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D b -

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB d -
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C a -
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D c -

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A c -
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C a -
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A d -
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C b -
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C d -
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A A +
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B d -
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A b -

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C d -
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B d -
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A c -
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B d -
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C a -
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A d -
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C a -
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D b -

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A d -
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C d -
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D b -
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A c -
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D c -
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D c -
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B a -
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C d -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

ILGIN GÖKÇE
8/A - 612
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

265.112
Yüzdelik Dilim (%)

48.36

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   15 Sıra:   61 Sıra:   61 Sıra:   792
Katılım:   17 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   292.355 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   5276
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 12 6 2 10.00

50

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 5 5 0 3.33

33

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 6 2 2 5.33

53

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 1 7 12 -1.33

0

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 5 10 5 1.67

8

90 37 32 21 53.02

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

D

D

4

C

C

5

B

B

6

C

7

C

a

8

B

B

9

A

A

0

D

b

1

B

a

2

D

D

3

B

a

4

A

5

A

A

6

B

B

7

A

A

8

A

c

9

D

D

0

A

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

b

2

B

d

3

C

d

4

B

c

5

A

A

6

D

D

7

B

a

8

A

A

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

b

2

B

B

3

A

A

4

D

D

5

C

C

6

B

a

7

C

C

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

C

3

B

B

4

D

5

C

C

6

D

D

7

A

d

8

C

C

9

B

d

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

D

b

3

D

4

B

d

5

C

C

6

D

7

C

8

B

9

D

0

B

a

1

C

d

2

D

a

3

A

4

C

5

A

6

C

d

7

C

d

8

A

9

B

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

a

2

D

D

3

B

d

4

A

b

5

B

d

6

C

7

A

8

C

C

9

D

D

0

A

b

1

B

a

2

C

b

3

D

4

A

d

5

D

D

6

D

7

B

8

D

b

9

B

B

0

C

a

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 12 6 2 10.00 5 5 0 3.33 8 2 0 7.33 6 2 2 5.33 1 7 12 -1.33 5 10 5 1.67 26.33 265.11



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 10.00 3.33 7.33 5.33 -1.33 1.67 26.33 265.11

KÜMİLATİF ORTALAMA 10.00 3.33 7.33 5.33 -1.33 1.67 26.33 265.11

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C C +
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C a -
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D b -
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B a -
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B a -
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A c -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A c -

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C b -
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B d -
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C d -
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B c -
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B a -
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A A +
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B a -
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
3 E.8.3.2. Expressing preference B B +
4 E.8.4.1. Following phone conve D
5 E.8.2.2. Expressing preference C C +
6 E.8.4.1. Following phone conve D D +
7 E.8.3.1. Describing simple pro A d -
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
9 E.8.2.3. Stating personal opin B d -

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D b -
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B d -
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB a -
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C d -
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D a -

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C d -
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C d -
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C a -
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B d -
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A b -
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B d -
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A b -
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C b -
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A d -
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D b -
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C a -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

İBRAHİM GÖÇER
8/A - 603
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

316.239
Yüzdelik Dilim (%)

30.12

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   6 Sıra:   36 Sıra:   36 Sıra:   554
Katılım:   17 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   292.355 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   3286
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 16 4 0 14.67

73

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 3 6 1 1.00

10

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 10 0 0 10.00

100

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 6 4 0 4.67

47

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 3 3 14 2.00

10

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 9 8 3 6.33

32

90 47 25 18 63.25

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

D

2

B

B

3

A

A

4

A

A

5

B

B

6

A

c

7

A

c

8

D

D

9

A

A

0

B

B

1

C

d

2

D

D

3

C

C

4

B

B

5

C

C

6

C

C

7

B

B

8

A

A

9

D

D

0

B

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

d

2

A

3

D

D

4

B

a

5

A

d

6

C

C

7

D

D

8

C

d

9

B

d

0

C

d

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

A

A

4

B

B

5

D

D

6

A

A

7

B

B

8

A

A

9

D

D

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

d

3

B

c

4

A

A

5

A

A

6

C

C

7

B

a

8

D

b

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

C

3

D

4

A

5

C

6

A

7

C

8

C

b

9

A

0

B

B

1

A

A

2

B

3

D

4

D

5

B

6

C

a

7

D

a

8

C

C

9

B

0

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

c

3

C

C

4

D

b

5

A

d

6

D

7

D

8

B

B

9

D

c

0

B

a

1

C

2

C

b

3

D

a

4

B

B

5

A

d

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

C

C

0

D

D

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 16 4 0 14.67 3 6 1 1.00 10 0 0 10.00 6 4 0 4.67 3 3 14 2.00 9 8 3 6.33 38.67 316.24



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 14.67 1.00 10.00 4.67 2.00 6.33 38.67 316.24

KÜMİLATİF ORTALAMA 14.67 1.00 10.00 4.67 2.00 6.33 38.67 316.24

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A c -
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A c -
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B c -

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B d -
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B a -
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C d -
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B d -

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C d -

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A A +
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A A +
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C d -
3 E.8.2.3. Stating personal opin B c -
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
7 E.8.3.2. Expressing preference B a -
8 E.8.4.1. Following phone conve D b -
9 E.8.2.2. Expressing preference C C +

10 E.8.4.1. Following phone conve D D +

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C b -
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B B +
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C a -
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D a -
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C C +
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B c -
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D b -
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A d -
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D c -

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B a -
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C b -
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D a -
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A d -
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

NAZLI YILMAZ
8/A - 617
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

340.067
Yüzdelik Dilim (%)

23.11

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   1 Sıra:   26 Sıra:   26 Sıra:   452
Katılım:   17 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   292.355 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   2521
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 16 4 0 14.67

73

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 7 2 1 6.33

63

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 0 1 19 -0.33

0

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 15 5 0 13.33

67

90 54 16 20 68.01

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

b

2

B

B

3

A

A

4

A

A

5

B

B

6

A

b

7

A

c

8

D

D

9

A

A

0

B

B

1

C

a

2

D

D

3

C

C

4

B

B

5

C

C

6

C

C

7

B

B

8

A

A

9

D

D

0

B

B

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

A

A

3

D

c

4

B

B

5

A

A

6

C

C

7

D

D

8

C

b

9

B

B

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

a

2

C

a

3

A

A

4

B

B

5

D

D

6

A

A

7

B

B

8

A

A

9

D

D

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

b

3

B

a

4

A

A

5

A

A

6

C

C

7

B

B

8

D

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

C

a

3

D

4

A

5

C

6

A

7

C

8

C

9

A

0

B

1

A

2

B

3

D

4

D

5

B

6

C

7

D

8

C

9

B

0

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

a

3

C

C

4

D

D

5

A

A

6

D

D

7

D

D

8

B

B

9

D

c

0

B

B

1

C

a

2

C

C

3

D

c

4

B

B

5

A

A

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

C

C

0

D

b

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 16 4 0 14.67 8 2 0 7.33 8 2 0 7.33 7 2 1 6.33 0 1 19 -0.33 15 5 0 13.33 48.66 340.07



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 14.67 7.33 7.33 6.33 -0.33 13.33 48.66 340.07

KÜMİLATİF ORTALAMA 14.67 7.33 7.33 6.33 -0.33 13.33 48.66 340.07

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D b -
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A b -
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A c -
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C a -
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D c -
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A A +
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C b -
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B B +

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B a -
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C a -
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A A +
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A A +
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C b -
3 E.8.2.3. Stating personal opin B a -
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
7 E.8.3.2. Expressing preference B B +
8 E.8.4.1. Following phone conve D
9 E.8.2.2. Expressing preference C C +

10 E.8.4.1. Following phone conve D D +

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C a -
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D D +
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D c -

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C a -
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D c -
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D b -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

NİSA NUR GÖZÜTOK
8/A - 487
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

289.039
Yüzdelik Dilim (%)

39.72

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   11 Sıra:   53 Sıra:   53 Sıra:   675
Katılım:   17 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   292.355 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   4333
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 8 3 9 7.00

35

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 4 6 0 2.00

20

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 1 2 7 0.33

3

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 2 1 17 1.67

8

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 12 6 2 10.00

50

90 35 20 35 57.81

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

D

2

B

3

A

4

A

A

5

B

B

6

A

7

A

A

8

D

9

A

0

B

B

1

C

a

2

D

3

C

b

4

B

B

5

C

6

C

C

7

B

8

A

9

D

D

0

B

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

A

A

3

D

c

4

B

c

5

A

d

6

C

C

7

D

c

8

C

b

9

B

B

0

C

d

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

a

2

C

C

3

A

A

4

B

B

5

D

D

6

A

b

7

B

B

8

A

A

9

D

D

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

2

C

a

3

B

4

A

5

A

6

C

7

B

B

8

D

9

C

0

D

a

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

C

3

D

4

A

5

C

6

A

7

C

8

C

b

9

A

0

B

B

1

A

A

2

B

3

D

4

D

5

B

6

C

7

D

8

C

9

B

0

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

B

3

C

d

4

D

b

5

A

d

6

D

c

7

D

D

8

B

9

D

D

0

B

B

1

C

2

C

C

3

D

c

4

B

B

5

A

b

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

C

C

0

D

D

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 8 3 9 7.00 4 6 0 2.00 8 2 0 7.33 1 2 7 0.33 2 1 17 1.67 12 6 2 10.00 28.33 289.04



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 7.00 2.00 7.33 0.33 1.67 10.00 28.33 289.04

KÜMİLATİF ORTALAMA 7.00 2.00 7.33 0.33 1.67 10.00 28.33 289.04

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A A +
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C a -
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C b -
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B c -

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D c -
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B c -
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD c -
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C b -
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B B +

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C d -

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B a -
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C a -
3 E.8.2.3. Stating personal opin B
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C
7 E.8.3.2. Expressing preference B B +
8 E.8.4.1. Following phone conve D
9 E.8.2.2. Expressing preference C

10 E.8.4.1. Following phone conve D a -

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C b -
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B B +
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B B +
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C d -
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D b -
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A d -
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D c -
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D c -
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A b -
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

ÖMER ŞİMŞEK
8/A - 609
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

281.503
Yüzdelik Dilim (%)

42.34

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   13 Sıra:   55 Sıra:   55 Sıra:   707
Katılım:   17 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   292.355 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   4619
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 6 4 10 4.67

23

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 5 5 0 3.33

33

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 7 1 2 6.67

67

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 2 2 6 1.33

13

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 2 1 17 1.67

8

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 11 4 5 9.67

48

90 33 17 40 56.30

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

d

3

D

4

C

5

B

6

C

7

C

8

B

9

A

0

D

a

1

B

B

2

D

D

3

B

c

4

A

5

A

6

B

c

7

A

A

8

A

9

D

D

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

d

2

B

d

3

C

C

4

B

B

5

A

c

6

D

D

7

B

a

8

A

d

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

b

2

B

B

3

A

A

4

D

5

C

C

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

2

C

3

B

4

D

b

5

C

C

6

D

D

7

A

8

C

9

B

c

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

D

3

D

4

B

5

C

C

6

D

7

C

8

B

9

D

0

B

1

C

2

D

3

A

4

C

C

5

A

6

C

7

C

8

A

9

B

a

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

D

c

3

B

B

4

A

b

5

B

B

6

C

C

7

A

A

8

C

C

9

D

0

A

A

1

B

a

2

C

3

D

4

A

A

5

D

6

D

D

7

B

8

D

D

9

B

B

0

C

a

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 6 4 10 4.67 5 5 0 3.33 7 1 2 6.67 2 2 6 1.33 2 1 17 1.67 11 4 5 9.67 27.34 281.50



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 4.67 3.33 6.67 1.33 1.67 9.67 27.34 281.50

KÜMİLATİF ORTALAMA 4.67 3.33 6.67 1.33 1.67 9.67 27.34 281.50

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D a -
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B c -
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B c -
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C d -
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B d -
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A c -
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B a -
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C
3 E.8.3.2. Expressing preference B
4 E.8.4.1. Following phone conve D b -
5 E.8.2.2. Expressing preference C C +
6 E.8.4.1. Following phone conve D D +
7 E.8.3.1. Describing simple pro A
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C
9 E.8.2.3. Stating personal opin B c -

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C C +
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B a -
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D c -
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A b -
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C a -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

SUDE GÜLEÇ
8/A - 625
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

211.836
Yüzdelik Dilim (%)

71.09

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   16 Sıra:   73 Sıra:   73 Sıra:   970
Katılım:   17 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   292.355 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   7756
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 4 13 3 -0.33

0

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 2 7 1 -0.33

0

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 3 4 3 1.67

17

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 1 5 4 -0.67

0

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 2 1 17 1.67

8

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 5 12 3 1.00

5

90 17 42 31 42.37

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

c

2

B

3

A

4

A

A

5

B

d

6

A

d

7

A

c

8

D

9

A

c

0

B

B

1

C

a

2

D

a

3

C

b

4

B

B

5

C

C

6

C

a

7

B

c

8

A

b

9

D

c

0

B

a

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

d

2

A

c

3

D

a

4

B

5

A

b

6

C

C

7

D

b

8

C

b

9

B

B

0

C

b

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

d

2

C

3

A

4

B

B

5

D

b

6

A

c

7

B

B

8

A

A

9

D

c

0

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

d

2

C

3

B

c

4

A

5

A

6

C

C

7

B

c

8

D

9

C

d

0

D

a

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

d

2

C

3

D

4

A

5

C

6

A

7

C

8

C

9

A

0

B

1

A

2

B

B

3

D

4

D

5

B

6

C

C

7

D

8

C

9

B

0

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

b

2

B

a

3

C

b

4

D

5

A

d

6

D

b

7

D

D

8

B

B

9

D

a

0

B

a

1

C

C

2

C

3

D

c

4

B

d

5

A

d

6

B

7

C

a

8

A

A

9

C

d

0

D

D

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 4 13 3 -0.33 2 7 1 -0.33 3 4 3 1.67 1 5 4 -0.67 2 1 17 1.67 5 12 3 1.00 3.01 211.84



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 -0.33 -0.33 1.67 -0.67 1.67 1.00 3.01 211.84

KÜMİLATİF ORTALAMA -0.33 -0.33 1.67 -0.67 1.67 1.00 3.01 211.84

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D c -
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B d -
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A d -
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A c -
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A c -

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C a -
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D a -
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C b -
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C a -
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B c -
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A b -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D c -
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B a -

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B d -
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A c -
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D a -
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A b -
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD b -
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C b -
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B B +

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C b -

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B d -
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D b -
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A c -
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D c -

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A d -
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C
3 E.8.2.3. Stating personal opin B c -
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
7 E.8.3.2. Expressing preference B c -
8 E.8.4.1. Following phone conve D
9 E.8.2.2. Expressing preference C d -

10 E.8.4.1. Following phone conve D a -

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB d -
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B B +

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A b -
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C b -
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A d -
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D b -
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D a -

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B a -
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C C +
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D c -
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B d -
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A d -
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C a -
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C d -
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

SÜLEYMAN GÜNEŞ
8/A - 602
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

273.509
Yüzdelik Dilim (%)

45.24

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   14 Sıra:   58 Sıra:   58 Sıra:   749
Katılım:   17 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   292.355 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   4936
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 13 4 3 11.67

58

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 3 6 1 1.00

10

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 6 3 1 5.00

50

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 1 3 6 0.00

0

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 1 5 14 -0.67

0

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 8 7 5 5.67

28

90 32 28 30 54.70

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

D

2

B

3

A

4

A

A

5

B

B

6

A

b

7

A

A

8

D

9

A

A

0

B

B

1

C

C

2

D

D

3

C

d

4

B

B

5

C

C

6

C

C

7

B

B

8

A

c

9

D

D

0

B

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

A

3

D

c

4

B

c

5

A

d

6

C

C

7

D

c

8

C

b

9

B

B

0

C

d

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

a

2

C

C

3

A

A

4

B

B

5

D

D

6

A

b

7

B

8

A

A

9

D

D

0

C

a

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

b

2

C

3

B

4

A

d

5

A

6

C

7

B

B

8

D

9

C

0

D

a

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

3

D

a

4

A

5

C

6

A

b

7

C

8

C

9

A

c

0

B

1

A

2

B

c

3

D

4

D

c

5

B

6

C

7

D

8

C

9

B

0

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

2

B

a

3

C

4

D

5

A

A

6

D

c

7

D

D

8

B

d

9

D

D

0

B

c

1

C

2

C

d

3

D

c

4

B

5

A

d

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

C

C

0

D

D

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 13 4 3 11.67 3 6 1 1.00 6 3 1 5.00 1 3 6 0.00 1 5 14 -0.67 8 7 5 5.67 22.67 273.51



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 11.67 1.00 5.00 0.00 -0.67 5.67 22.67 273.51

KÜMİLATİF ORTALAMA 11.67 1.00 5.00 0.00 -0.67 5.67 22.67 273.51

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A b -
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A A +
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C C +
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C d -
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A c -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B c -

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D c -
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B c -
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD c -
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C b -
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B B +

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C d -

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B a -
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C a -

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A b -
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C
3 E.8.2.3. Stating personal opin B
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A d -
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C
7 E.8.3.2. Expressing preference B B +
8 E.8.4.1. Following phone conve D
9 E.8.2.2. Expressing preference C

10 E.8.4.1. Following phone conve D a -

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB B +
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D a -
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A b -
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A c -

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B c -

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D c -
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D c -
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B d -
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B c -
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C d -
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D c -
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A d -
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

YİĞİT BİLİK
8/A - 631
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

339.179
Yüzdelik Dilim (%)

23.33

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   2 Sıra:   27 Sıra:   27 Sıra:   458
Katılım:   17 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   292.355 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   2545
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 16 3 1 15.00

75

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 6 4 0 4.67

47

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 0 2 8 -0.67

0

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 1 2 17 0.33

2

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 17 3 0 16.00

80

90 48 16 26 67.84

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

D

2

B

B

3

A

A

4

A

A

5

B

B

6

A

A

7

A

d

8

D

9

A

A

0

B

B

1

C

d

2

D

D

3

C

a

4

B

B

5

C

C

6

C

C

7

B

B

8

A

A

9

D

D

0

B

B

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

A

c

3

D

D

4

B

d

5

A

d

6

C

C

7

D

c

8

C

C

9

B

B

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

A

A

4

B

B

5

D

D

6

A

A

7

B

B

8

A

b

9

D

c

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

d

2

C

3

B

4

A

5

A

6

C

7

B

8

D

9

C

0

D

a

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

C

3

D

4

A

5

C

b

6

A

7

C

8

C

9

A

0

B

1

A

2

B

B

3

D

c

4

D

5

B

6

C

7

D

8

C

9

B

0

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

B

3

C

C

4

D

D

5

A

d

6

D

c

7

D

D

8

B

B

9

D

D

0

B

B

1

C

a

2

C

C

3

D

D

4

B

B

5

A

A

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

C

C

0

D

D

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 16 3 1 15.00 6 4 0 4.67 8 2 0 7.33 0 2 8 -0.67 1 2 17 0.33 17 3 0 16.00 42.66 339.18



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 15.00 4.67 7.33 -0.67 0.33 16.00 42.66 339.18

KÜMİLATİF ORTALAMA 15.00 4.67 7.33 -0.67 0.33 16.00 42.66 339.18

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A d -
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C a -
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A c -
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B d -
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD c -
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C C +
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B B +

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A A +
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A b -
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D c -

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A d -
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C
3 E.8.2.3. Stating personal opin B
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C
7 E.8.3.2. Expressing preference B
8 E.8.4.1. Following phone conve D
9 E.8.2.2. Expressing preference C

10 E.8.4.1. Following phone conve D a -

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C b -
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B B +

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D c -
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B B +
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D D +
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A d -
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D c -
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C a -
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

ANIL KURT
8/B - 664
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

290.306
Yüzdelik Dilim (%)

39.21

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   14 Sıra:   52 Sıra:   52 Sıra:   669
Katılım:   20 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   327.647 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   4278
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 14 5 1 12.33

62

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 5 4 1 3.67

37

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 1 0 8.67

87

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 0 0 20 0.00

0

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 7 13 0 2.67

13

90 43 25 22 58.06

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

D

2

B

c

3

A

A

4

A

A

5

B

B

6

A

A

7

A

d

8

D

c

9

A

0

B

B

1

C

C

2

D

D

3

C

C

4

B

B

5

C

C

6

C

C

7

B

a

8

A

b

9

D

D

0

B

B

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

A

c

3

D

c

4

B

B

5

A

A

6

C

C

7

D

8

C

C

9

B

d

0

C

b

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

A

A

4

B

B

5

D

D

6

A

b

7

B

B

8

A

A

9

D

D

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

d

2

C

C

3

B

a

4

A

A

5

A

A

6

C

C

7

B

B

8

D

D

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

C

3

D

4

A

5

C

6

A

7

C

8

C

9

A

0

B

1

A

2

B

3

D

4

D

5

B

6

C

7

D

8

C

9

B

0

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

b

2

B

a

3

C

a

4

D

c

5

A

b

6

D

c

7

D

D

8

B

B

9

D

D

0

B

B

1

C

d

2

C

b

3

D

b

4

B

d

5

A

c

6

B

B

7

C

d

8

A

A

9

C

C

0

D

b

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 14 5 1 12.33 5 4 1 3.67 9 1 0 8.67 8 2 0 7.33 0 0 20 0.00 7 13 0 2.67 34.67 290.31



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 12.33 3.67 8.67 7.33 0.00 2.67 34.67 290.31

KÜMİLATİF ORTALAMA 12.33 3.67 8.67 7.33 0.00 2.67 34.67 290.31

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B c -
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A d -
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D c -
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C C +
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B a -
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A b -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A c -
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D c -
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A A +
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C C +
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B d -

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C b -

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A d -
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
3 E.8.2.3. Stating personal opin B a -
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
7 E.8.3.2. Expressing preference B B +
8 E.8.4.1. Following phone conve D D +
9 E.8.2.2. Expressing preference C C +

10 E.8.4.1. Following phone conve D D +

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A b -
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C a -
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D c -
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A b -
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D c -
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C d -
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C b -
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D b -
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B d -
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A c -
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C d -
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D b -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

ARDA TOKÖZ
8/B - 660
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

249.697
Yüzdelik Dilim (%)

54.16

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   17 Sıra:   63 Sıra:   63 Sıra:   853
Katılım:   20 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   327.647 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   5909
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 7 13 0 2.67

13

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 3 7 0 0.67

7

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 7 3 0 6.00

60

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 1 4 15 -0.33

0

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 8 9 3 5.00

25

90 34 38 18 49.94

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

c

2

B

c

3

A

d

4

A

A

5

B

B

6

A

A

7

A

b

8

D

a

9

A

b

0

B

B

1

C

d

2

D

b

3

C

C

4

B

B

5

C

d

6

C

C

7

B

a

8

A

c

9

D

a

0

B

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

A

d

3

D

a

4

B

c

5

A

b

6

C

C

7

D

c

8

C

C

9

B

d

0

C

b

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

A

A

4

B

B

5

D

c

6

A

b

7

B

B

8

A

c

9

D

D

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

d

2

C

C

3

B

a

4

A

A

5

A

A

6

C

C

7

B

B

8

D

D

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

C

C

3

D

b

4

A

5

C

6

A

7

C

8

C

9

A

0

B

c

1

A

2

B

3

D

4

D

5

B

6

C

b

7

D

b

8

C

9

B

0

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

a

3

C

C

4

D

a

5

A

d

6

D

D

7

D

D

8

B

a

9

D

c

0

B

a

1

C

2

C

C

3

D

D

4

B

a

5

A

d

6

B

c

7

C

8

A

9

C

C

0

D

D

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 7 13 0 2.67 3 7 0 0.67 7 3 0 6.00 8 2 0 7.33 1 4 15 -0.33 8 9 3 5.00 21.34 249.70



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 2.67 0.67 6.00 7.33 -0.33 5.00 21.34 249.70

KÜMİLATİF ORTALAMA 2.67 0.67 6.00 7.33 -0.33 5.00 21.34 249.70

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D c -
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B c -
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A d -
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A b -
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D a -
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A b -

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D b -
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C d -
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B a -
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A c -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D a -
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B c -

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A d -
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D a -
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B c -
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A b -
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD c -
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C C +
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B d -

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C b -

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D c -
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A c -
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A d -
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
3 E.8.2.3. Stating personal opin B a -
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
7 E.8.3.2. Expressing preference B B +
8 E.8.4.1. Following phone conve D D +
9 E.8.2.2. Expressing preference C C +

10 E.8.4.1. Following phone conve D D +

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D b -
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B c -
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C b -
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D b -
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D a -
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A d -
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B a -
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D c -

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B a -
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B a -
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A d -
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B c -
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

AYŞEGÜL ALTIN
8/B - 624
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

336.652
Yüzdelik Dilim (%)

24.12

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   8 Sıra:   28 Sıra:   28 Sıra:   469
Katılım:   20 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   327.647 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   2632
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 16 4 0 14.67

73

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 4 6 0 2.00

20

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 8 1 11 7.67

38

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 8 12 0 4.00

20

90 52 27 11 67.33

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

D

c

4

C

C

5

B

B

6

C

C

7

C

C

8

B

B

9

A

c

0

D

D

1

B

B

2

D

D

3

B

B

4

A

A

5

A

A

6

B

B

7

A

A

8

A

d

9

D

D

0

A

b

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

B

c

3

C

b

4

B

B

5

A

c

6

D

a

7

B

c

8

A

A

9

C

C

0

D

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

b

2

B

B

3

A

b

4

D

D

5

C

C

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

C

3

B

B

4

D

D

5

C

C

6

D

D

7

A

d

8

C

C

9

B

a

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

D

3

D

b

4

B

B

5

C

C

6

D

D

7

C

8

B

9

D

0

B

B

1

C

2

D

3

A

4

C

5

A

6

C

C

7

C

C

8

A

A

9

B

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

D

b

3

B

d

4

A

d

5

B

B

6

C

d

7

A

A

8

C

C

9

D

a

0

A

b

1

B

a

2

C

a

3

D

c

4

A

b

5

D

c

6

D

D

7

B

B

8

D

D

9

B

B

0

C

d

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 16 4 0 14.67 4 6 0 2.00 8 2 0 7.33 8 2 0 7.33 8 1 11 7.67 8 12 0 4.00 43.00 336.65



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 14.67 2.00 7.33 7.33 7.67 4.00 43.00 336.65

KÜMİLATİF ORTALAMA 14.67 2.00 7.33 7.33 7.67 4.00 43.00 336.65

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C C +
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D c -
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A c -

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A d -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A b -

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C C +
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B c -
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C b -
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A c -
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D a -
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B c -
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A A +
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD c -

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A b -
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
3 E.8.3.2. Expressing preference B B +
4 E.8.4.1. Following phone conve D D +
5 E.8.2.2. Expressing preference C C +
6 E.8.4.1. Following phone conve D D +
7 E.8.3.1. Describing simple pro A d -
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
9 E.8.2.3. Stating personal opin B a -

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B B +
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D b -
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B B +
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D D +
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB B +
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C C +
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C C +
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A A +
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D b -
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B d -
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A d -
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C d -
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D a -

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A b -
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C a -
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D c -
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A b -
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D c -
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C d -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

BEGÜM BOLAT
8/B - 661
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

324.988
Yüzdelik Dilim (%)

27.43

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   10 Sıra:   32 Sıra:   32 Sıra:   518
Katılım:   20 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   327.647 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   2993
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 10 8 2 7.33

37

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 3 4 3 1.67

17

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 0 1 9.00

90

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 3 5 2 1.33

13

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 11 0 9 11.00

55

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 9 9 2 6.00

30

90 45 26 19 65.00

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

d

3

D

D

4

C

C

5

B

B

6

C

7

C

d

8

B

B

9

A

A

0

D

a

1

B

a

2

D

c

3

B

c

4

A

b

5

A

A

6

B

B

7

A

c

8

A

A

9

D

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

B

3

C

b

4

B

5

A

c

6

D

D

7

B

8

A

d

9

C

C

0

D

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

2

B

B

3

A

A

4

D

D

5

C

C

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

c

2

C

a

3

B

a

4

D

D

5

C

C

6

D

D

7

A

8

C

a

9

B

0

A

b

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

D

D

3

D

4

B

B

5

C

C

6

D

D

7

C

8

B

B

9

D

0

B

B

1

C

2

D

3

A

A

4

C

C

5

A

A

6

C

7

C

8

A

9

B

B

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

D

D

3

B

B

4

A

b

5

B

d

6

C

C

7

A

d

8

C

C

9

D

D

0

A

A

1

B

c

2

C

a

3

D

4

A

A

5

D

6

D

b

7

B

c

8

D

c

9

B

B

0

C

d

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 10 8 2 7.33 3 4 3 1.67 9 0 1 9.00 3 5 2 1.33 11 0 9 11.00 9 9 2 6.00 36.33 324.99



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 7.33 1.67 9.00 1.33 11.00 6.00 36.33 324.99

KÜMİLATİF ORTALAMA 7.33 1.67 9.00 1.33 11.00 6.00 36.33 324.99

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C d -
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D a -
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B a -
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D c -
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B c -
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A b -
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A c -
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C C +
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C b -
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A c -
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD c -

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A c -
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C a -
3 E.8.3.2. Expressing preference B a -
4 E.8.4.1. Following phone conve D D +
5 E.8.2.2. Expressing preference C C +
6 E.8.4.1. Following phone conve D D +
7 E.8.3.1. Describing simple pro A
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C a -
9 E.8.2.3. Stating personal opin B

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A b -

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D D +
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B B +
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D D +
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B B +
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB B +
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A A +
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C C +
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A A +
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B B +
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A b -
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B d -
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A d -
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B c -
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C a -
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D b -
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B c -
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D c -
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C d -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

ÇAĞRI KARAER
8/B - 42
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

497.739
Yüzdelik Dilim (%)

0.02

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   1 Sıra:   1 Sıra:   1 Sıra:   1
Katılım:   20 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   327.647 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   2
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 20 0 0 20.00

100

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 10 0 0 10.00

100

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 1 0 8.67

87

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 10 0 0 10.00

100

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 20 0 0 20.00

100

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 20 0 0 20.00

100

90 89 1 0 99.55

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

D

D

4

C

C

5

B

B

6

C

C

7

C

C

8

B

B

9

A

A

0

D

D

1

B

B

2

D

D

3

B

B

4

A

A

5

A

A

6

B

B

7

A

A

8

A

A

9

D

D

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

B

B

3

C

C

4

B

B

5

A

A

6

D

D

7

B

B

8

A

A

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

c

2

B

B

3

A

A

4

D

D

5

C

C

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

C

3

B

B

4

D

D

5

C

C

6

D

D

7

A

A

8

C

C

9

B

B

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

D

D

3

D

D

4

B

B

5

C

C

6

D

D

7

C

C

8

B

B

9

D

D

0

B

B

1

C

C

2

D

D

3

A

A

4

C

C

5

A

A

6

C

C

7

C

C

8

A

A

9

B

B

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

D

D

3

B

B

4

A

A

5

B

B

6

C

C

7

A

A

8

C

C

9

D

D

0

A

A

1

B

B

2

C

C

3

D

D

4

A

A

5

D

D

6

D

D

7

B

B

8

D

D

9

B

B

0

C

C

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 20 0 0 20.00 10 0 0 10.00 9 1 0 8.67 10 0 0 10.00 20 0 0 20.00 20 0 0 20.00 88.67 497.74



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 20.00 10.00 8.67 10.00 20.00 20.00 88.67 497.74

KÜMİLATİF ORTALAMA 20.00 10.00 8.67 10.00 20.00 20.00 88.67 497.74

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C C +
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C C +
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B B +
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A A +
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A c -
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
3 E.8.3.2. Expressing preference B B +
4 E.8.4.1. Following phone conve D D +
5 E.8.2.2. Expressing preference C C +
6 E.8.4.1. Following phone conve D D +
7 E.8.3.1. Describing simple pro A A +
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
9 E.8.2.3. Stating personal opin B B +

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B B +
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D D +
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D D +
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B B +
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D D +
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C C +
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B B +
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D D +

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB B +
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D D +

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A A +
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C C +
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A A +
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C C +
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C C +
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A A +
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B B +
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B B +
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D D +
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C C +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

DİLEK *Z GÜNTEKE
8/B - 635
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

225.334
Yüzdelik Dilim (%)

64.30

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   20 Sıra:   68 Sıra:   68 Sıra:   929
Katılım:   20 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   327.647 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   7015
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 8 12 0 4.00

20

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 4 6 0 2.00

20

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 3 7 0 0.67

7

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 5 5 0 3.33

33

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 0 0 20 0.00

0

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 3 9 8 0.00

0

90 23 39 28 45.07

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

c

2

B

B

3

A

A

4

A

b

5

B

d

6

A

c

7

A

A

8

D

D

9

A

d

0

B

a

1

C

d

2

D

c

3

C

a

4

B

B

5

C

C

6

C

d

7

B

B

8

A

A

9

D

c

0

B

a

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

c

2

A

A

3

D

D

4

B

a

5

A

b

6

C

a

7

D

c

8

C

d

9

B

B

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

c

2

C

d

3

A

A

4

B

B

5

D

c

6

A

b

7

B

a

8

A

c

9

D

D

0

C

a

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

d

2

C

C

3

B

a

4

A

b

5

A

c

6

C

C

7

B

B

8

D

D

9

C

C

0

D

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

C

3

D

4

A

5

C

6

A

7

C

8

C

9

A

0

B

1

A

2

B

3

D

4

D

5

B

6

C

7

D

8

C

9

B

0

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

c

3

C

d

4

D

b

5

A

c

6

D

a

7

D

c

8

B

B

9

D

D

0

B

d

1

C

a

2

C

b

3

D

4

B

5

A

6

B

7

C

8

A

9

C

0

D

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 8 12 0 4.00 4 6 0 2.00 3 7 0 0.67 5 5 0 3.33 0 0 20 0.00 3 9 8 0.00 10.00 225.33



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 4.00 2.00 0.67 3.33 0.00 0.00 10.00 225.33

KÜMİLATİF ORTALAMA 4.00 2.00 0.67 3.33 0.00 0.00 10.00 225.33

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D c -
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A b -
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B d -
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A c -
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A A +
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A d -

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B a -
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D c -
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C a -
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C d -
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D c -
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B a -

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B c -
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B a -
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A b -
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C a -
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD c -
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C d -
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B B +

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B c -
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C d -
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D c -
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B a -
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A c -
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C a -

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A d -
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
3 E.8.2.3. Stating personal opin B a -
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A b -
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A c -
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
7 E.8.3.2. Expressing preference B B +
8 E.8.4.1. Following phone conve D D +
9 E.8.2.2. Expressing preference C C +

10 E.8.4.1. Following phone conve D c -

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B c -
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C d -
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D b -
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A c -
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D a -
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D c -
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B d -
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C a -
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C b -
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

ECRİN YAŞAR
8/B - 626
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

314.772
Yüzdelik Dilim (%)

30.66

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   11 Sıra:   37 Sıra:   37 Sıra:   562
Katılım:   20 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   327.647 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   3345
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 14 4 2 12.67

63

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 4 5 1 2.33

23

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 5 3 2 4.00

40

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 3 4 13 1.67

8

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 11 5 4 9.33

47

90 45 23 22 62.95

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

c

2

B

B

3

A

A

4

A

A

5

B

B

6

A

b

7

A

d

8

D

9

A

0

B

B

1

C

a

2

D

D

3

C

C

4

B

B

5

C

C

6

C

C

7

B

B

8

A

A

9

D

D

0

B

B

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

c

2

A

A

3

D

c

4

B

B

5

A

b

6

C

C

7

D

c

8

C

d

9

B

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

A

A

4

B

B

5

D

D

6

A

d

7

B

c

8

A

A

9

D

D

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

c

2

C

3

B

a

4

A

A

5

A

c

6

C

C

7

B

B

8

D

D

9

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

d

2

C

3

D

c

4

A

5

C

6

A

b

7

C

d

8

C

9

A

0

B

1

A

A

2

B

3

D

4

D

5

B

B

6

C

C

7

D

8

C

9

B

0

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

b

2

B

a

3

C

C

4

D

5

A

6

D

D

7

D

D

8

B

B

9

D

D

0

B

B

1

C

2

C

C

3

D

b

4

B

5

A

A

6

B

B

7

C

b

8

A

A

9

C

C

0

D

b

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 14 4 2 12.67 4 5 1 2.33 8 2 0 7.33 5 3 2 4.00 3 4 13 1.67 11 5 4 9.33 37.33 314.77



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 12.67 2.33 7.33 4.00 1.67 9.33 37.33 314.77

KÜMİLATİF ORTALAMA 12.67 2.33 7.33 4.00 1.67 9.33 37.33 314.77

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D c -
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A b -
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A d -
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C a -
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B c -
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D c -
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A b -
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD c -
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C d -
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A d -
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B c -
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A c -
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C
3 E.8.2.3. Stating personal opin B a -
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A c -
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
7 E.8.3.2. Expressing preference B B +
8 E.8.4.1. Following phone conve D D +
9 E.8.2.2. Expressing preference C

10 E.8.4.1. Following phone conve D D +

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB d -
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D c -
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A b -
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C d -
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B B +
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A b -
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D b -
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C b -
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D b -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

EMRAH YILMAZ
8/B - 687
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

309.366
Yüzdelik Dilim (%)

32.59

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   12 Sıra:   42 Sıra:   42 Sıra:   590
Katılım:   20 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   327.647 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   3556
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 10 9 1 7.00

35

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 3 7 0 0.67

7

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 7 7 6 4.67

23

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 12 8 0 9.33

47

90 48 35 7 61.87

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

d

3

D

b

4

C

C

5

B

B

6

C

d

7

C

C

8

B

B

9

A

A

0

D

a

1

B

c

2

D

b

3

B

c

4

A

d

5

A

A

6

B

B

7

A

A

8

A

b

9

D

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

B

d

3

C

d

4

B

B

5

A

d

6

D

a

7

B

c

8

A

b

9

C

C

0

D

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

b

2

B

B

3

A

c

4

D

D

5

C

C

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

C

3

B

B

4

D

D

5

C

C

6

D

D

7

A

d

8

C

C

9

B

a

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

D

b

3

D

b

4

B

5

C

C

6

D

c

7

C

C

8

B

9

D

D

0

B

a

1

C

C

2

D

b

3

A

4

C

5

A

6

C

C

7

C

b

8

A

9

B

c

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

D

D

3

B

B

4

A

d

5

B

c

6

C

C

7

A

A

8

C

C

9

D

D

0

A

A

1

B

a

2

C

C

3

D

a

4

A

d

5

D

D

6

D

D

7

B

a

8

D

c

9

B

a

0

C

C

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 10 9 1 7.00 3 7 0 0.67 8 2 0 7.33 8 2 0 7.33 7 7 6 4.67 12 8 0 9.33 36.33 309.37



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 7.00 0.67 7.33 7.33 4.67 9.33 36.33 309.37

KÜMİLATİF ORTALAMA 7.00 0.67 7.33 7.33 4.67 9.33 36.33 309.37

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D b -
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C d -
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D a -
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B c -
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D b -
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B c -
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A d -
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A b -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C C +
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B d -
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C d -
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A d -
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D a -
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B c -
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A b -
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD c -

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A c -
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
3 E.8.3.2. Expressing preference B B +
4 E.8.4.1. Following phone conve D D +
5 E.8.2.2. Expressing preference C C +
6 E.8.4.1. Following phone conve D D +
7 E.8.3.1. Describing simple pro A d -
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
9 E.8.2.3. Stating personal opin B a -

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B B +
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D b -
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D b -
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D c -
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C C +
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D D +

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB a -
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D b -

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C C +
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C b -
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B c -
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A d -
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B c -
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D a -
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A d -
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B a -
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D c -
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B a -
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C C +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

FEVZİ EGE GÜRER
8/B - 640
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

301.043
Yüzdelik Dilim (%)

35.42

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   13 Sıra:   48 Sıra:   48 Sıra:   622
Katılım:   20 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   327.647 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   3864
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 11 8 1 8.33

42

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 5 5 0 3.33

33

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 7 3 0 6.00

60

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 2 6 2 0.00

0

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 9 1 10 8.67

43

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 6 10 4 2.67

13

90 40 33 17 60.21

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

d

2

C

a

3

D

D

4

C

C

5

B

B

6

C

C

7

C

a

8

B

c

9

A

b

0

D

a

1

B

B

2

D

D

3

B

B

4

A

d

5

A

A

6

B

B

7

A

A

8

A

9

D

D

0

A

b

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

b

2

B

d

3

C

C

4

B

B

5

A

c

6

D

c

7

B

B

8

A

d

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

d

2

B

B

3

A

A

4

D

D

5

C

C

6

B

B

7

C

a

8

A

b

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

b

2

C

b

3

B

d

4

D

D

5

C

b

6

D

D

7

A

b

8

C

9

B

0

A

b

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

D

3

D

4

B

B

5

C

C

6

D

7

C

8

B

9

D

0

B

B

1

C

C

2

D

D

3

A

A

4

C

C

5

A

6

C

C

7

C

b

8

A

9

B

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

D

c

3

B

c

4

A

d

5

B

d

6

C

7

A

A

8

C

C

9

D

D

0

A

A

1

B

a

2

C

3

D

c

4

A

d

5

D

D

6

D

7

B

c

8

D

c

9

B

a

0

C

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 11 8 1 8.33 5 5 0 3.33 7 3 0 6.00 2 6 2 0.00 9 1 10 8.67 6 10 4 2.67 29.00 301.04



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 8.33 3.33 6.00 0.00 8.67 2.67 29.00 301.04

KÜMİLATİF ORTALAMA 8.33 3.33 6.00 0.00 8.67 2.67 29.00 301.04

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B d -
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C a -
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C a -
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B c -
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A b -

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D a -
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A d -
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A b -

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C b -
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B d -
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A c -
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D c -
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A d -
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C a -
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A b -
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A b -
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C b -
3 E.8.3.2. Expressing preference B d -
4 E.8.4.1. Following phone conve D D +
5 E.8.2.2. Expressing preference C b -
6 E.8.4.1. Following phone conve D D +
7 E.8.3.1. Describing simple pro A b -
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C
9 E.8.2.3. Stating personal opin B

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A b -

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B B +
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B B +
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB B +
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D D +

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A A +
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C C +
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C C +
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C b -
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D c -
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B c -
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A d -
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B d -
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D c -
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A d -
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B c -
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D c -
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B a -
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

HAKKI ÜNAL
8/B - 633
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

420.737
Yüzdelik Dilim (%)

7.72

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   3 Sıra:   7 Sıra:   7 Sıra:   167
Katılım:   20 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   327.647 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   842
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 19 1 0 18.67

93

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 4 5 1 2.33

23

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 1 1 7.67

77

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 11 2 7 10.33

52

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 19 1 0 18.67

93

90 69 12 9 84.15

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

D

2

B

B

3

A

A

4

A

A

5

B

B

6

A

d

7

A

A

8

D

D

9

A

A

0

B

B

1

C

C

2

D

D

3

C

C

4

B

B

5

C

C

6

C

C

7

B

B

8

A

A

9

D

D

0

B

B

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

c

2

A

c

3

D

D

4

B

d

5

A

d

6

C

C

7

D

8

C

d

9

B

B

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

A

A

4

B

B

5

D

D

6

A

b

7

B

B

8

A

9

D

D

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

C

3

B

c

4

A

A

5

A

A

6

C

C

7

B

B

8

D

D

9

C

C

0

D

a

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

C

b

3

D

4

A

A

5

C

C

6

A

7

C

C

8

C

C

9

A

A

0

B

d

1

A

A

2

B

B

3

D

D

4

D

5

B

6

C

C

7

D

D

8

C

C

9

B

0

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

B

3

C

C

4

D

D

5

A

A

6

D

D

7

D

D

8

B

B

9

D

D

0

B

a

1

C

C

2

C

C

3

D

D

4

B

B

5

A

A

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

C

C

0

D

D

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 19 1 0 18.67 4 5 1 2.33 8 1 1 7.67 8 2 0 7.33 11 2 7 10.33 19 1 0 18.67 65.00 420.74



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 18.67 2.33 7.67 7.33 10.33 18.67 65.00 420.74

KÜMİLATİF ORTALAMA 18.67 2.33 7.67 7.33 10.33 18.67 65.00 420.74

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A d -
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A A +
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C C +
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B c -
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A c -
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B d -
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C d -
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B B +

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A A +
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
3 E.8.2.3. Stating personal opin B c -
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
7 E.8.3.2. Expressing preference B B +
8 E.8.4.1. Following phone conve D D +
9 E.8.2.2. Expressing preference C C +

10 E.8.4.1. Following phone conve D a -

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C b -
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A A +
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C C +
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C C +
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C C +
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A A +

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B d -
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B B +

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D D +
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D D +
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C C +
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B B +
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D D +
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B a -
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C C +
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

HASAN BOZOĞLU
8/B - 696
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

260.842
Yüzdelik Dilim (%)

50.10

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   16 Sıra:   62 Sıra:   62 Sıra:   816
Katılım:   20 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   327.647 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   5466
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 6 10 4 2.67

13

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 4 1 5 3.67

37

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 3 1 6 2.67

27

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 6 1 3 5.67

57

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 4 6 10 2.00

10

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 8 7 5 5.67

28

90 31 26 33 52.17

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

d

3

D

b

4

C

C

5

B

B

6

C

a

7

C

C

8

B

a

9

A

c

0

D

a

1

B

c

2

D

c

3

B

4

A

d

5

A

A

6

B

a

7

A

A

8

A

9

D

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

d

2

B

3

C

4

B

5

A

A

6

D

D

7

B

8

A

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

b

2

B

B

3

A

4

D

D

5

C

6

B

7

C

8

A

9

B

B

0

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

2

C

C

3

B

B

4

D

D

5

C

6

D

7

A

d

8

C

C

9

B

B

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

D

3

D

4

B

5

C

b

6

D

b

7

C

8

B

9

D

D

0

B

c

1

C

C

2

D

b

3

A

4

C

C

5

A

6

C

C

7

C

b

8

A

9

B

c

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

2

D

b

3

B

4

A

5

B

a

6

C

C

7

A

A

8

C

C

9

D

0

A

A

1

B

a

2

C

C

3

D

b

4

A

A

5

D

6

D

D

7

B

c

8

D

c

9

B

B

0

C

a

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 6 10 4 2.67 4 1 5 3.67 3 1 6 2.67 6 1 3 5.67 4 6 10 2.00 8 7 5 5.67 22.35 260.84



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 2.67 3.67 2.67 5.67 2.00 5.67 22.35 260.84

KÜMİLATİF ORTALAMA 2.67 3.67 2.67 5.67 2.00 5.67 22.35 260.84

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D b -
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C a -
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B a -
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A c -

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D a -
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B c -
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D c -
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A d -
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B a -
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C d -
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
3 E.8.3.2. Expressing preference B B +
4 E.8.4.1. Following phone conve D D +
5 E.8.2.2. Expressing preference C
6 E.8.4.1. Following phone conve D
7 E.8.3.1. Describing simple pro A d -
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
9 E.8.2.3. Stating personal opin B B +

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C b -
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D b -
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D D +

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB c -
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D b -

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C C +
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C C +
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C b -
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B c -
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D b -
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B a -
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D b -
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B c -
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D c -
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C a -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

HASRET AKSOY
8/B - 651
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

440.512
Yüzdelik Dilim (%)

4.96

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   2 Sıra:   5 Sıra:   5 Sıra:   110
Katılım:   20 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   327.647 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   541
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 19 1 0 18.67

93

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 7 3 0 6.00

60

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 10 0 0 10.00

100

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 14 2 4 13.33

67

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 18 2 0 17.33

87

90 76 10 4 88.10

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

D

2

B

B

3

A

A

4

A

A

5

B

B

6

A

A

7

A

A

8

D

D

9

A

A

0

B

B

1

C

C

2

D

D

3

C

C

4

B

B

5

C

C

6

C

C

7

B

B

8

A

A

9

D

D

0

B

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

c

2

A

c

3

D

D

4

B

B

5

A

A

6

C

C

7

D

D

8

C

C

9

B

d

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

A

A

4

B

B

5

D

D

6

A

b

7

B

B

8

A

b

9

D

D

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

C

3

B

B

4

A

A

5

A

A

6

C

C

7

B

B

8

D

D

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

D

D

4

A

5

C

C

6

A

7

C

C

8

C

d

9

A

A

0

B

B

1

A

A

2

B

B

3

D

D

4

D

D

5

B

6

C

C

7

D

b

8

C

C

9

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

B

3

C

C

4

D

c

5

A

A

6

D

D

7

D

D

8

B

B

9

D

D

0

B

B

1

C

C

2

C

C

3

D

D

4

B

B

5

A

A

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

C

C

0

D

b

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 19 1 0 18.67 7 3 0 6.00 8 2 0 7.33 10 0 0 10.00 14 2 4 13.33 18 2 0 17.33 72.66 440.51



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 18.67 6.00 7.33 10.00 13.33 17.33 72.66 440.51

KÜMİLATİF ORTALAMA 18.67 6.00 7.33 10.00 13.33 17.33 72.66 440.51

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A A +
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C C +
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B c -

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B c -
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A c -
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A A +
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C C +
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B d -

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A b -
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A A +
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
3 E.8.2.3. Stating personal opin B B +
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
7 E.8.3.2. Expressing preference B B +
8 E.8.4.1. Following phone conve D D +
9 E.8.2.2. Expressing preference C C +

10 E.8.4.1. Following phone conve D D +

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB B +
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D D +
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C C +
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C C +
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C d -
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A A +

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B B +
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B B +

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D D +
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D D +
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D b -
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C C +
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D D +

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B B +
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D c -
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C C +
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D b -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

MAHMUT BATEHİ
8/B - 639
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

348.106
Yüzdelik Dilim (%)

20.84

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   7 Sıra:   22 Sıra:   22 Sıra:   410
Katılım:   20 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   327.647 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   2274
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 13 6 1 11.00

55

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 6 2 2 5.33

53

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 7 3 0 6.00

60

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 5 5 0 3.33

33

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 6 5 9 4.33

22

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 17 3 0 16.00

80

90 54 24 12 69.62

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

D

2

B

d

3

A

A

4

A

A

5

B

B

6

A

A

7

A

c

8

D

D

9

A

A

0

B

B

1

C

d

2

D

D

3

C

C

4

B

B

5

C

C

6

C

7

B

B

8

A

c

9

D

a

0

B

d

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

d

2

A

A

3

D

D

4

B

5

A

A

6

C

C

7

D

D

8

C

C

9

B

c

0

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

A

A

4

B

B

5

D

D

6

A

b

7

B

B

8

A

b

9

D

D

0

C

a

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

d

2

C

C

3

B

a

4

A

b

5

A

A

6

C

d

7

B

B

8

D

D

9

C

a

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

C

3

D

4

A

5

C

C

6

A

d

7

C

C

8

C

b

9

A

0

B

c

1

A

A

2

B

3

D

b

4

D

5

B

6

C

C

7

D

c

8

C

C

9

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

a

3

C

C

4

D

D

5

A

A

6

D

D

7

D

D

8

B

B

9

D

D

0

B

a

1

C

C

2

C

C

3

D

a

4

B

B

5

A

A

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

C

C

0

D

D

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 13 6 1 11.00 6 2 2 5.33 7 3 0 6.00 5 5 0 3.33 6 5 9 4.33 17 3 0 16.00 45.99 348.11



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 11.00 5.33 6.00 3.33 4.33 16.00 45.99 348.11

KÜMİLATİF ORTALAMA 11.00 5.33 6.00 3.33 4.33 16.00 45.99 348.11

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B d -
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A c -
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A c -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D a -
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B d -

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B d -
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A A +
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C C +
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B c -

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A b -
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C a -

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A d -
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
3 E.8.2.3. Stating personal opin B a -
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A b -
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C d -
7 E.8.3.2. Expressing preference B B +
8 E.8.4.1. Following phone conve D D +
9 E.8.2.2. Expressing preference C a -

10 E.8.4.1. Following phone conve D D +

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C C +
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A d -
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C C +
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C b -
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B c -
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D b -
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D c -
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C C +
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D D +

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D D +
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B a -
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C C +
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D a -
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

MERYEM BOZDAĞ
8/B - 683
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

245.060
Yüzdelik Dilim (%)

56.01

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   18 Sıra:   65 Sıra:   65 Sıra:   867
Katılım:   20 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   327.647 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   6111
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 5 15 0 0.00

0

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 4 6 0 2.00

20

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 6 4 0 4.67

47

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 7 3 0 6.00

60

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 8 12 0 4.00

20

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 6 14 0 1.33

7

90 36 54 0 49.01

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

c

2

B

B

3

A

d

4

A

A

5

B

c

6

A

d

7

A

c

8

D

a

9

A

A

0

B

B

1

C

d

2

D

b

3

C

b

4

B

d

5

C

C

6

C

a

7

B

d

8

A

c

9

D

b

0

B

a

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

c

2

A

b

3

D

D

4

B

B

5

A

A

6

C

d

7

D

c

8

C

C

9

B

c

0

C

d

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

a

3

A

A

4

B

B

5

D

b

6

A

d

7

B

B

8

A

A

9

D

D

0

C

d

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

C

3

B

B

4

A

A

5

A

A

6

C

C

7

B

B

8

D

b

9

C

d

0

D

b

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

c

2

C

C

3

D

c

4

A

b

5

C

d

6

A

A

7

C

C

8

C

d

9

A

c

0

B

B

1

A

A

2

B

B

3

D

c

4

D

b

5

B

d

6

C

C

7

D

b

8

C

C

9

B

d

0

D

a

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

d

3

C

C

4

D

b

5

A

c

6

D

a

7

D

c

8

B

c

9

D

c

0

B

B

1

C

a

2

C

d

3

D

b

4

B

c

5

A

c

6

B

a

7

C

C

8

A

b

9

C

C

0

D

D

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 5 15 0 0.00 4 6 0 2.00 6 4 0 4.67 7 3 0 6.00 8 12 0 4.00 6 14 0 1.33 18.00 245.06



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 0.00 2.00 4.67 6.00 4.00 1.33 18.00 245.06

KÜMİLATİF ORTALAMA 0.00 2.00 4.67 6.00 4.00 1.33 18.00 245.06

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D c -
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A d -
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B c -
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A d -
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A c -
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D a -
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D b -
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C b -
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B d -
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C a -
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B d -
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A c -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D b -
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B a -

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B c -
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A b -
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A A +
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C d -
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD c -
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C C +
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B c -

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C d -

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C a -
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D b -
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A d -
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C d -

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A A +
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
3 E.8.2.3. Stating personal opin B B +
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
7 E.8.3.2. Expressing preference B B +
8 E.8.4.1. Following phone conve D b -
9 E.8.2.2. Expressing preference C d -

10 E.8.4.1. Following phone conve D b -

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB c -
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D c -
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A b -
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C d -
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A A +
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C C +
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C d -
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A c -

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B B +
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B B +

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D c -
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D b -
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B d -
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D b -
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C C +
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B d -
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D a -

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B d -
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D b -
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A c -
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D a -
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D c -
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B c -
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D c -

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C a -
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C d -
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D b -
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B c -
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A c -
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B a -
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A b -
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

MUSTAFA DENİZ
8/B - 643
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

371.211
Yüzdelik Dilim (%)

15.74

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   5 Sıra:   15 Sıra:   15 Sıra:   326
Katılım:   20 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   327.647 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   1717
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 16 4 0 14.67

73

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 1 0 8.67

87

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 9 2 9 8.33

42

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 12 8 0 9.33

47

90 62 19 9 74.24

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

d

3

D

D

4

C

C

5

B

B

6

C

C

7

C

C

8

B

B

9

A

c

0

D

D

1

B

d

2

D

D

3

B

B

4

A

A

5

A

A

6

B

B

7

A

d

8

A

A

9

D

D

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

B

d

3

C

C

4

B

B

5

A

b

6

D

D

7

B

B

8

A

A

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

d

2

B

B

3

A

A

4

D

D

5

C

C

6

B

B

7

C

a

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

C

3

B

B

4

D

D

5

C

b

6

D

D

7

A

A

8

C

C

9

B

B

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

D

D

3

D

D

4

B

a

5

C

C

6

D

7

C

C

8

B

9

D

D

0

B

B

1

C

C

2

D

3

A

4

C

5

A

6

C

C

7

C

b

8

A

9

B

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

D

b

3

B

B

4

A

b

5

B

a

6

C

C

7

A

A

8

C

C

9

D

D

0

A

A

1

B

c

2

C

C

3

D

b

4

A

A

5

D

D

6

D

D

7

B

c

8

D

c

9

B

B

0

C

a

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 16 4 0 14.67 8 2 0 7.33 8 2 0 7.33 9 1 0 8.67 9 2 9 8.33 12 8 0 9.33 55.66 371.21



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 14.67 7.33 7.33 8.67 8.33 9.33 55.66 371.21

KÜMİLATİF ORTALAMA 14.67 7.33 7.33 8.67 8.33 9.33 55.66 371.21

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A c -

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B d -
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A d -
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C C +
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B d -
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A b -
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A A +
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A d -
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C a -
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
3 E.8.3.2. Expressing preference B B +
4 E.8.4.1. Following phone conve D D +
5 E.8.2.2. Expressing preference C b -
6 E.8.4.1. Following phone conve D D +
7 E.8.3.1. Describing simple pro A A +
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
9 E.8.2.3. Stating personal opin B B +

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B B +
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D D +
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D D +
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B a -
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C C +
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D D +

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB B +
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C C +
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C b -
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D b -
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A b -
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B a -
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B c -
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D b -
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B c -
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D c -
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C a -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

NİLSU ÜNEN
8/B - 649
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

412.683
Yüzdelik Dilim (%)

8.80

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   4 Sıra:   8 Sıra:   8 Sıra:   195
Katılım:   20 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   327.647 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   960
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 17 3 0 16.00

80

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 1 0 8.67

87

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 1 0 8.67

87

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 10 0 0 10.00

100

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 9 2 9 8.33

42

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 18 2 0 17.33

87

90 72 9 9 82.54

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

b

3

D

D

4

C

C

5

B

B

6

C

C

7

C

C

8

B

B

9

A

A

0

D

D

1

B

B

2

D

D

3

B

B

4

A

A

5

A

A

6

B

B

7

A

b

8

A

c

9

D

D

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

d

2

B

B

3

C

C

4

B

B

5

A

A

6

D

D

7

B

B

8

A

A

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

b

2

B

B

3

A

A

4

D

D

5

C

C

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

C

3

B

B

4

D

D

5

C

C

6

D

D

7

A

A

8

C

C

9

B

B

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

D

3

D

D

4

B

5

C

C

6

D

c

7

C

C

8

B

9

D

0

B

1

C

C

2

D

D

3

A

4

C

C

5

A

6

C

C

7

C

b

8

A

A

9

B

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

D

D

3

B

B

4

A

A

5

B

B

6

C

C

7

A

A

8

C

C

9

D

D

0

A

A

1

B

c

2

C

C

3

D

D

4

A

A

5

D

D

6

D

D

7

B

B

8

D

D

9

B

a

0

C

C

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 17 3 0 16.00 9 1 0 8.67 9 1 0 8.67 10 0 0 10.00 9 2 9 8.33 18 2 0 17.33 69.00 412.68



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 16.00 8.67 8.67 10.00 8.33 17.33 69.00 412.68

KÜMİLATİF ORTALAMA 16.00 8.67 8.67 10.00 8.33 17.33 69.00 412.68

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C b -
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A b -
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A c -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C d -
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B B +
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A A +
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
3 E.8.3.2. Expressing preference B B +
4 E.8.4.1. Following phone conve D D +
5 E.8.2.2. Expressing preference C C +
6 E.8.4.1. Following phone conve D D +
7 E.8.3.1. Describing simple pro A A +
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
9 E.8.2.3. Stating personal opin B B +

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B B +
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D D +
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D c -
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C C +
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D D +

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C C +
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C C +
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C b -
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A A +
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B c -
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D D +
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B a -
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C C +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

TAHA MERİÇ NANE
8/B - 421
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

364.678
Yüzdelik Dilim (%)

16.99

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   6 Sıra:   16 Sıra:   16 Sıra:   343
Katılım:   20 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   327.647 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   1854
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 14 6 0 12.00

60

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 7 3 0 6.00

60

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 7 3 0 6.00

60

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 5 5 0 3.33

33

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 8 4 8 6.67

33

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 17 3 0 16.00

80

90 58 24 8 72.94

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

d

3

D

D

4

C

C

5

B

B

6

C

C

7

C

C

8

B

B

9

A

c

0

D

a

1

B

d

2

D

D

3

B

d

4

A

A

5

A

A

6

B

B

7

A

A

8

A

c

9

D

D

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

B

c

3

C

b

4

B

d

5

A

A

6

D

D

7

B

B

8

A

A

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

b

2

B

B

3

A

b

4

D

D

5

C

a

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

d

3

B

B

4

D

D

5

C

a

6

D

D

7

A

d

8

C

C

9

B

a

0

A

b

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

D

3

D

4

B

5

C

C

6

D

c

7

C

C

8

B

9

D

D

0

B

1

C

a

2

D

D

3

A

4

C

C

5

A

A

6

C

C

7

C

b

8

A

9

B

c

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

D

a

3

B

B

4

A

A

5

B

B

6

C

C

7

A

A

8

C

C

9

D

D

0

A

A

1

B

a

2

C

C

3

D

D

4

A

A

5

D

D

6

D

D

7

B

B

8

D

D

9

B

a

0

C

C

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 14 6 0 12.00 7 3 0 6.00 7 3 0 6.00 5 5 0 3.33 8 4 8 6.67 17 3 0 16.00 50.00 364.68



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 12.00 6.00 6.00 3.33 6.67 16.00 50.00 364.68

KÜMİLATİF ORTALAMA 12.00 6.00 6.00 3.33 6.67 16.00 50.00 364.68

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A c -

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D a -
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B d -
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B d -
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A c -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C C +
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B c -
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C b -
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B d -
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A A +
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A b -
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C a -
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C d -
3 E.8.3.2. Expressing preference B B +
4 E.8.4.1. Following phone conve D D +
5 E.8.2.2. Expressing preference C a -
6 E.8.4.1. Following phone conve D D +
7 E.8.3.1. Describing simple pro A d -
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
9 E.8.2.3. Stating personal opin B a -

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A b -

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D c -
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C C +
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D D +

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C a -
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D D +

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C C +
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A A +
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C C +
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C b -
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B c -
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D a -
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D D +
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B a -
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C C +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

TUANA ÖMÜR ÇOŞKUN
8/B - 618
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

331.568
Yüzdelik Dilim (%)

25.42

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   9 Sıra:   29 Sıra:   29 Sıra:   488
Katılım:   20 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   327.647 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   2773
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 14 6 0 12.00

60

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 6 4 0 4.67

47

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 7 3 0 6.00

60

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 6 3 1 5.00

50

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 7 7 6 4.67

23

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 12 7 1 9.67

48

90 52 30 8 66.31

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

D

2

B

d

3

A

d

4

A

A

5

B

B

6

A

A

7

A

b

8

D

D

9

A

A

0

B

B

1

C

d

2

D

D

3

C

b

4

B

B

5

C

C

6

C

C

7

B

B

8

A

A

9

D

c

0

B

B

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

A

c

3

D

D

4

B

c

5

A

d

6

C

C

7

D

D

8

C

a

9

B

B

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

d

2

C

C

3

A

A

4

B

B

5

D

D

6

A

A

7

B

d

8

A

b

9

D

D

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

c

2

C

d

3

B

B

4

A

A

5

A

A

6

C

7

B

B

8

D

D

9

C

d

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

a

2

C

C

3

D

b

4

A

5

C

6

A

7

C

C

8

C

b

9

A

0

B

c

1

A

A

2

B

B

3

D

b

4

D

b

5

B

6

C

C

7

D

b

8

C

C

9

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

B

3

C

C

4

D

c

5

A

A

6

D

D

7

D

D

8

B

B

9

D

D

0

B

c

1

C

C

2

C

d

3

D

b

4

B

5

A

d

6

B

B

7

C

C

8

A

b

9

C

C

0

D

a

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 14 6 0 12.00 6 4 0 4.67 7 3 0 6.00 6 3 1 5.00 7 7 6 4.67 12 7 1 9.67 42.01 331.57



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 12.00 4.67 6.00 5.00 4.67 9.67 42.01 331.57

KÜMİLATİF ORTALAMA 12.00 4.67 6.00 5.00 4.67 9.67 42.01 331.57

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B d -
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A d -
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A b -
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C b -
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D c -
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A c -
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B c -
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C a -
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B B +

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B d -
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A A +
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B d -
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A b -
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A c -
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C d -
3 E.8.2.3. Stating personal opin B B +
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C
7 E.8.3.2. Expressing preference B B +
8 E.8.4.1. Following phone conve D D +
9 E.8.2.2. Expressing preference C d -

10 E.8.4.1. Following phone conve D D +

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB a -
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D b -
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C C +
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C b -
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B c -
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B B +

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D b -
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D b -
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D b -
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C C +
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D D +

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B B +
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D c -
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B c -
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C C +
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C d -
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D b -
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A d -
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A b -
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D a -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

TUĞÇE EL* KEN
8/B - 645
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

236.583
Yüzdelik Dilim (%)

59.29

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   19 Sıra:   66 Sıra:   66 Sıra:   888
Katılım:   20 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   327.647 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   6469
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 6 14 0 1.33

7

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 1 9 0 -2.00

0

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 3 7 0 0.67

7

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 7 4 9 5.67

28

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 4 16 0 -1.33

0

90 29 52 9 47.32

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

c

2

B

a

3

A

c

4

A

c

5

B

B

6

A

A

7

A

d

8

D

D

9

A

A

0

B

a

1

C

b

2

D

b

3

C

C

4

B

a

5

C

d

6

C

a

7

B

c

8

A

A

9

D

b

0

B

d

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

c

2

A

d

3

D

c

4

B

a

5

A

c

6

C

C

7

D

b

8

C

a

9

B

c

0

C

b

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

d

2

C

a

3

A

A

4

B

B

5

D

b

6

A

d

7

B

d

8

A

A

9

D

a

0

C

d

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

C

3

B

B

4

A

A

5

A

c

6

C

C

7

B

a

8

D

D

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

C

3

D

4

A

5

C

a

6

A

7

C

C

8

C

C

9

A

A

0

B

d

1

A

2

B

3

D

D

4

D

5

B

B

6

C

C

7

D

D

8

C

b

9

B

0

D

a

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

c

2

B

a

3

C

d

4

D

D

5

A

b

6

D

D

7

D

b

8

B

c

9

D

c

0

B

a

1

C

d

2

C

d

3

D

D

4

B

d

5

A

b

6

B

a

7

C

a

8

A

d

9

C

C

0

D

b

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 6 14 0 1.33 1 9 0 -2.00 3 7 0 0.67 8 2 0 7.33 7 4 9 5.67 4 16 0 -1.33 11.67 236.58



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 1.33 -2.00 0.67 7.33 5.67 -1.33 11.67 236.58

KÜMİLATİF ORTALAMA 1.33 -2.00 0.67 7.33 5.67 -1.33 11.67 236.58

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D c -
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B a -
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A c -
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A c -
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A d -
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B a -
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C b -
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D b -
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B a -
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C d -
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C a -
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B c -
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D b -
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B d -

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B c -
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A d -
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D c -
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B a -
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A c -
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD b -
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C a -
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B c -

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C b -

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B d -
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C a -
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D b -
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A d -
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B d -
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D a -

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C d -

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A A +
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
3 E.8.2.3. Stating personal opin B B +
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A c -
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
7 E.8.3.2. Expressing preference B a -
8 E.8.4.1. Following phone conve D D +
9 E.8.2.2. Expressing preference C C +

10 E.8.4.1. Following phone conve D D +

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C a -
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C C +
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C C +
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A A +

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B d -
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D D +
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B B +
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D D +
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C b -
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D a -

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A c -
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C d -
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D D +
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A b -
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D b -
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B c -
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D c -

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B a -
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C d -
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C d -
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B d -
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A b -
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B a -
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C a -
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A d -
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D b -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

YEŞİM BOLAT
8/B - 647
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

271.066
Yüzdelik Dilim (%)

46.13

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   15 Sıra:   60 Sıra:   60 Sıra:   761
Katılım:   20 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   327.647 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   5033
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 11 9 0 8.00

40

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 4 6 0 2.00

20

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 5 5 0 3.33

33

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 3 7 0 0.67

7

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 2 6 12 0.00

0

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 11 9 0 8.00

40

90 36 42 12 54.21

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

d

3

D

a

4

C

b

5

B

d

6

C

C

7

C

C

8

B

d

9

A

A

0

D

c

1

B

B

2

D

D

3

B

d

4

A

d

5

A

A

6

B

B

7

A

A

8

A

b

9

D

D

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

B

d

3

C

b

4

B

B

5

A

c

6

D

D

7

B

a

8

A

d

9

C

C

0

D

a

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

d

2

B

d

3

A

A

4

D

D

5

C

C

6

B

B

7

C

C

8

A

c

9

B

d

0

D

b

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

b

2

C

a

3

B

B

4

D

b

5

C

d

6

D

b

7

A

c

8

C

a

9

B

B

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

d

2

D

3

D

b

4

B

5

C

6

D

a

7

C

8

B

9

D

0

B

B

1

C

b

2

D

3

A

4

C

5

A

6

C

7

C

8

A

c

9

B

B

0

A

d

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

d

2

D

c

3

B

d

4

A

A

5

B

B

6

C

C

7

A

b

8

C

d

9

D

a

0

A

c

1

B

a

2

C

C

3

D

c

4

A

A

5

D

D

6

D

D

7

B

B

8

D

D

9

B

B

0

C

C

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 11 9 0 8.00 4 6 0 2.00 5 5 0 3.33 3 7 0 0.67 2 6 12 0.00 11 9 0 8.00 22.00 271.07



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 8.00 2.00 3.33 0.67 0.00 8.00 22.00 271.07

KÜMİLATİF ORTALAMA 8.00 2.00 3.33 0.67 0.00 8.00 22.00 271.07

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D a -
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C b -
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B d -
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B d -
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D c -
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B d -
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A d -
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A b -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C C +
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B d -
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C b -
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A c -
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B a -
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD a -

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A d -
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B d -
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A c -
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B d -

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D b -

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A b -
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C a -
3 E.8.3.2. Expressing preference B B +
4 E.8.4.1. Following phone conve D b -
5 E.8.2.2. Expressing preference C d -
6 E.8.4.1. Following phone conve D b -
7 E.8.3.1. Describing simple pro A c -
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C a -
9 E.8.2.3. Stating personal opin B B +

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B d -
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D b -
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D a -
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB B +
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C b -
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A c -
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B B +
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A d -

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C d -
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D c -
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B d -
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A b -
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C d -
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D a -

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A c -
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D c -
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C C +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

ASINURBAYAK
8/C - 636
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

200.677
Yüzdelik Dilim (%)

78.67

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   17 Sıra:   75 Sıra:   75 Sıra:   996
Katılım:   18 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   340.675 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   8583
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 5 15 0 0.00

0

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 2 8 0 -0.67

0

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 1 9 0 -2.00

0

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 1 9 0 -2.00

0

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 4 16 0 -1.33

0

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 8 12 0 4.00

20

90 21 69 0 40.14

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

a

2

C

b

3

D

c

4

C

d

5

B

d

6

C

a

7

C

b

8

B

c

9

A

A

0

D

D

1

B

B

2

D

c

3

B

c

4

A

d

5

A

A

6

B

c

7

A

d

8

A

d

9

D

D

0

A

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

b

2

B

a

3

C

d

4

B

c

5

A

d

6

D

a

7

B

d

8

A

b

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

c

2

B

c

3

A

c

4

D

b

5

C

a

6

B

B

7

C

d

8

A

c

9

B

c

0

D

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

c

2

C

d

3

B

a

4

D

a

5

C

a

6

D

c

7

A

A

8

C

b

9

B

c

0

A

d

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

c

2

D

D

3

D

a

4

B

c

5

C

b

6

D

a

7

C

d

8

B

c

9

D

b

0

B

a

1

C

d

2

D

a

3

A

c

4

C

a

5

A

d

6

C

d

7

C

C

8

A

b

9

B

B

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

D

D

3

B

B

4

A

d

5

B

B

6

C

C

7

A

b

8

C

d

9

D

c

0

A

c

1

B

d

2

C

C

3

D

D

4

A

c

5

D

c

6

D

c

7

B

d

8

D

D

9

B

c

0

C

b

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 5 15 0 0.00 2 8 0 -0.67 1 9 0 -2.00 1 9 0 -2.00 4 16 0 -1.33 8 12 0 4.00 -2.00 200.68



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 0.00 -0.67 -2.00 -2.00 -1.33 4.00 -2.00 200.68

KÜMİLATİF ORTALAMA 0.00 -0.67 -2.00 -2.00 -1.33 4.00 -2.00 200.68

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B a -
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C b -
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D c -
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C d -
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B d -
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C a -
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C b -
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B c -
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D c -
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B c -
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A d -
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B c -
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A d -
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A d -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A c -

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C b -
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B a -
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C d -
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B c -
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A d -
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D a -
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B d -
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A b -
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A c -
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B c -
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A c -
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D b -
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C a -
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C d -
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A c -
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B c -

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D c -

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A c -
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C d -
3 E.8.3.2. Expressing preference B a -
4 E.8.4.1. Following phone conve D a -
5 E.8.2.2. Expressing preference C a -
6 E.8.4.1. Following phone conve D c -
7 E.8.3.1. Describing simple pro A A +
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C b -
9 E.8.2.3. Stating personal opin B c -

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A d -

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B c -
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D D +
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D a -
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B c -
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C b -
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D a -
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C d -
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B c -
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D b -

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB a -
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C d -
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D a -

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A c -
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C a -
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A d -
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C d -
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C C +
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A b -
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B B +
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A d -
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A b -
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C d -
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D c -

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A c -
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B d -
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D D +
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A c -
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D c -
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D c -
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B d -
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B c -
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C b -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

ASLI HAYAL AVŞAR
8/C - 655
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

313.937
Yüzdelik Dilim (%)

30.94

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   13 Sıra:   38 Sıra:   38 Sıra:   570
Katılım:   18 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   340.675 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   3376
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 15 4 1 13.67

68

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 6 4 0 4.67

47

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 1 0 8.67

87

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 4 6 0 2.00

20

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 5 9 6 2.00

10

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 10 10 0 6.67

33

90 49 34 7 62.79

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

d

3

D

D

4

C

C

5

B

B

6

C

C

7

C

C

8

B

B

9

A

A

0

D

D

1

B

a

2

D

D

3

B

d

4

A

A

5

A

A

6

B

B

7

A

8

A

c

9

D

D

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

b

2

B

d

3

C

C

4

B

d

5

A

A

6

D

c

7

B

B

8

A

A

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

c

2

B

B

3

A

A

4

D

D

5

C

C

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

b

2

C

a

3

B

B

4

D

D

5

C

C

6

D

D

7

A

d

8

C

b

9

B

a

0

A

b

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

a

2

D

c

3

D

4

B

5

C

C

6

D

c

7

C

a

8

B

B

9

D

D

0

B

a

1

C

C

2

D

3

A

4

C

d

5

A

6

C

b

7

C

C

8

A

9

B

d

0

A

b

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

d

2

D

c

3

B

a

4

A

b

5

B

B

6

C

C

7

A

c

8

C

C

9

D

D

0

A

A

1

B

a

2

C

a

3

D

D

4

A

c

5

D

c

6

D

D

7

B

B

8

D

D

9

B

B

0

C

a

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 15 4 1 13.67 6 4 0 4.67 9 1 0 8.67 4 6 0 2.00 5 9 6 2.00 10 10 0 6.67 37.68 313.94



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 13.67 4.67 8.67 2.00 2.00 6.67 37.68 313.94

KÜMİLATİF ORTALAMA 13.67 4.67 8.67 2.00 2.00 6.67 37.68 313.94

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B a -
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B d -
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A c -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C b -
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B d -
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B d -
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D c -
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A A +
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A c -
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A b -
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C a -
3 E.8.3.2. Expressing preference B B +
4 E.8.4.1. Following phone conve D D +
5 E.8.2.2. Expressing preference C C +
6 E.8.4.1. Following phone conve D D +
7 E.8.3.1. Describing simple pro A d -
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C b -
9 E.8.2.3. Stating personal opin B a -

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A b -

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B a -
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D c -
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D c -
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C a -
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B B +
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D D +

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB a -
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C d -
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C b -
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C C +
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B d -
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A b -

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C d -
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D c -
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B a -
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A b -
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A c -
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C a -
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D D +
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A c -
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D c -
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C a -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

BURAK YAŞAR
8/C - 608
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

363.151
Yüzdelik Dilim (%)

17.40

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   7 Sıra:   17 Sıra:   17 Sıra:   346
Katılım:   18 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   340.675 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   1898
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 13 7 0 10.67

53

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 6 3 1 5.00

50

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 1 0 8.67

87

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 4 5 1 2.33

23

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 8 1 11 7.67

38

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 16 2 2 15.33

77

90 56 19 15 72.63

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

D

2

B

a

3

A

b

4

A

A

5

B

B

6

A

A

7

A

d

8

D

c

9

A

A

0

B

B

1

C

d

2

D

D

3

C

d

4

B

B

5

C

C

6

C

C

7

B

B

8

A

A

9

D

D

0

B

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

A

A

3

D

D

4

B

5

A

d

6

C

C

7

D

c

8

C

C

9

B

d

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

A

A

4

B

B

5

D

D

6

A

b

7

B

B

8

A

A

9

D

D

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

d

2

C

C

3

B

d

4

A

b

5

A

6

C

a

7

B

B

8

D

a

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

C

C

3

D

4

A

5

C

C

6

A

7

C

8

C

C

9

A

0

B

B

1

A

A

2

B

B

3

D

4

D

5

B

6

C

C

7

D

b

8

C

C

9

B

0

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

2

B

B

3

C

C

4

D

D

5

A

A

6

D

D

7

D

D

8

B

B

9

D

D

0

B

B

1

C

C

2

C

3

D

a

4

B

B

5

A

A

6

B

B

7

C

d

8

A

A

9

C

C

0

D

D

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 13 7 0 10.67 6 3 1 5.00 9 1 0 8.67 4 5 1 2.33 8 1 11 7.67 16 2 2 15.33 49.67 363.15



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 10.67 5.00 8.67 2.33 7.67 15.33 49.67 363.15

KÜMİLATİF ORTALAMA 10.67 5.00 8.67 2.33 7.67 15.33 49.67 363.15

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B a -
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A b -
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A d -
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D c -
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C d -
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B c -

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD c -
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C C +
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B d -

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A d -
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
3 E.8.2.3. Stating personal opin B d -
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A b -
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C a -
7 E.8.3.2. Expressing preference B B +
8 E.8.4.1. Following phone conve D a -
9 E.8.2.2. Expressing preference C C +

10 E.8.4.1. Following phone conve D D +

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C C +
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C C +
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B B +
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B B +

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D b -
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C C +
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B B +
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D D +
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C C +
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D a -
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C d -
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

CEMRE KILLI
8/C - 653
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

451.728
Yüzdelik Dilim (%)

3.68

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   1 Sıra:   3 Sıra:   3 Sıra:   79
Katılım:   18 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   340.675 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   401
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 17 3 0 16.00

80

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 10 0 0 10.00

100

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 1 0 8.67

87

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 16 1 3 15.67

78

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 19 1 0 18.67

93

90 79 8 3 90.35

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

d

3

D

D

4

C

C

5

B

B

6

C

a

7

C

C

8

B

B

9

A

A

0

D

D

1

B

B

2

D

D

3

B

B

4

A

A

5

A

A

6

B

B

7

A

A

8

A

c

9

D

D

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

B

B

3

C

C

4

B

B

5

A

A

6

D

D

7

B

B

8

A

A

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

B

3

A

b

4

D

D

5

C

a

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

C

3

B

B

4

D

D

5

C

C

6

D

D

7

A

d

8

C

C

9

B

B

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

D

D

3

D

D

4

B

a

5

C

C

6

D

D

7

C

C

8

B

9

D

D

0

B

1

C

C

2

D

D

3

A

4

C

C

5

A

A

6

C

C

7

C

C

8

A

A

9

B

B

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

D

D

3

B

B

4

A

A

5

B

B

6

C

C

7

A

A

8

C

C

9

D

D

0

A

A

1

B

B

2

C

C

3

D

b

4

A

A

5

D

D

6

D

D

7

B

B

8

D

D

9

B

B

0

C

C

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 17 3 0 16.00 10 0 0 10.00 8 2 0 7.33 9 1 0 8.67 16 1 3 15.67 19 1 0 18.67 76.34 451.73



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 16.00 10.00 7.33 8.67 15.67 18.67 76.34 451.73

KÜMİLATİF ORTALAMA 16.00 10.00 7.33 8.67 15.67 18.67 76.34 451.73

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C a -
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A c -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C C +
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B B +
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A A +
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A A +
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A b -
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C a -
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
3 E.8.3.2. Expressing preference B B +
4 E.8.4.1. Following phone conve D D +
5 E.8.2.2. Expressing preference C C +
6 E.8.4.1. Following phone conve D D +
7 E.8.3.1. Describing simple pro A d -
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
9 E.8.2.3. Stating personal opin B B +

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B B +
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D D +
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D D +
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B a -
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D D +
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C C +
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D D +

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D D +

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C C +
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A A +
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C C +
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C C +
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A A +
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B B +
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B B +
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D b -
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C C +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

CEREN YAĞMUR KARACA
8/C - 615
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

361.565
Yüzdelik Dilim (%)

17.78

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   10 Sıra:   20 Sıra:   20 Sıra:   356
Katılım:   18 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   340.675 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   1940
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 17 3 0 16.00

80

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 4 6 0 2.00

20

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 1 0 8.67

87

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 6 4 0 4.67

47

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 7 6 7 5.00

25

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 15 5 0 13.33

67

90 58 25 7 72.31

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

d

3

D

D

4

C

C

5

B

B

6

C

C

7

C

C

8

B

B

9

A

A

0

D

D

1

B

B

2

D

D

3

B

B

4

A

A

5

A

A

6

B

B

7

A

A

8

A

c

9

D

D

0

A

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

b

2

B

B

3

C

d

4

B

c

5

A

c

6

D

a

7

B

B

8

A

d

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

b

2

B

B

3

A

A

4

D

D

5

C

C

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

C

3

B

B

4

D

D

5

C

b

6

D

a

7

A

A

8

C

C

9

B

d

0

A

b

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

D

D

3

D

D

4

B

c

5

C

C

6

D

D

7

C

C

8

B

a

9

D

a

0

B

d

1

C

C

2

D

3

A

4

C

b

5

A

6

C

7

C

a

8

A

9

B

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

D

c

3

B

B

4

A

d

5

B

B

6

C

C

7

A

A

8

C

C

9

D

D

0

A

A

1

B

B

2

C

C

3

D

c

4

A

A

5

D

D

6

D

b

7

B

B

8

D

D

9

B

B

0

C

a

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 17 3 0 16.00 4 6 0 2.00 9 1 0 8.67 6 4 0 4.67 7 6 7 5.00 15 5 0 13.33 49.67 361.56



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 16.00 2.00 8.67 4.67 5.00 13.33 49.67 361.56

KÜMİLATİF ORTALAMA 16.00 2.00 8.67 4.67 5.00 13.33 49.67 361.56

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A c -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A c -

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C b -
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B B +
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C d -
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B c -
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A c -
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D a -
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
3 E.8.3.2. Expressing preference B B +
4 E.8.4.1. Following phone conve D D +
5 E.8.2.2. Expressing preference C b -
6 E.8.4.1. Following phone conve D a -
7 E.8.3.1. Describing simple pro A A +
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
9 E.8.2.3. Stating personal opin B d -

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A b -

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B B +
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D D +
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D D +
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B c -
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D D +
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C C +
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B a -
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D a -

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB d -
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C b -
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C a -
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D c -
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A d -
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B B +
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D c -
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D b -
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C a -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

CİHAN ÇALAR
8/C - 689
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

392.407
Yüzdelik Dilim (%)

11.92

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   6 Sıra:   13 Sıra:   13 Sıra:   260
Katılım:   18 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   340.675 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   1300
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 16 4 0 14.67

73

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 6 4 0 4.67

47

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 10 0 0 10.00

100

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 1 0 8.67

87

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 9 4 7 7.67

38

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 17 3 0 16.00

80

90 67 16 7 78.48

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

D

D

4

C

C

5

B

B

6

C

C

7

C

a

8

B

B

9

A

A

0

D

D

1

B

B

2

D

c

3

B

B

4

A

c

5

A

A

6

B

B

7

A

A

8

A

d

9

D

D

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

d

2

B

B

3

C

C

4

B

c

5

A

A

6

D

D

7

B

d

8

A

d

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

B

3

A

A

4

D

D

5

C

C

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

C

3

B

B

4

D

D

5

C

C

6

D

a

7

A

A

8

C

C

9

B

B

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

D

a

3

D

4

B

d

5

C

C

6

D

D

7

C

8

B

9

D

0

B

1

C

C

2

D

a

3

A

4

C

a

5

A

6

C

C

7

C

C

8

A

A

9

B

B

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

D

D

3

B

B

4

A

d

5

B

B

6

C

C

7

A

A

8

C

C

9

D

D

0

A

A

1

B

B

2

C

a

3

D

D

4

A

A

5

D

D

6

D

b

7

B

B

8

D

D

9

B

B

0

C

C

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 16 4 0 14.67 6 4 0 4.67 10 0 0 10.00 9 1 0 8.67 9 4 7 7.67 17 3 0 16.00 61.68 392.41



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 14.67 4.67 10.00 8.67 7.67 16.00 61.68 392.41

KÜMİLATİF ORTALAMA 14.67 4.67 10.00 8.67 7.67 16.00 61.68 392.41

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C C +
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C a -
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D c -
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A c -
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A d -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C d -
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B B +
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B c -
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B d -
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A A +
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
3 E.8.3.2. Expressing preference B B +
4 E.8.4.1. Following phone conve D D +
5 E.8.2.2. Expressing preference C C +
6 E.8.4.1. Following phone conve D a -
7 E.8.3.1. Describing simple pro A A +
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
9 E.8.2.3. Stating personal opin B B +

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B B +
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D a -
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B d -
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D D +
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D a -

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C a -
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C C +
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C C +
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A A +
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B B +
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A d -
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B B +
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C a -
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D D +
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D b -
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C C +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

ECE BİLİK
8/C - 656
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

343.689
Yüzdelik Dilim (%)

22.14

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   11 Sıra:   23 Sıra:   23 Sıra:   434
Katılım:   18 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   340.675 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   2416
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 15 5 0 13.33

67

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 6 4 0 4.67

47

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 1 0 8.67

87

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 3 7 10 0.67

3

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 16 4 0 14.67

73

90 57 23 10 68.74

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

c

2

B

B

3

A

A

4

A

A

5

B

B

6

A

A

7

A

b

8

D

D

9

A

A

0

B

B

1

C

d

2

D

b

3

C

C

4

B

B

5

C

C

6

C

a

7

B

B

8

A

A

9

D

D

0

B

B

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

c

2

A

A

3

D

D

4

B

B

5

A

d

6

C

C

7

D

D

8

C

b

9

B

d

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

A

A

4

B

B

5

D

D

6

A

c

7

B

B

8

A

A

9

D

D

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

C

3

B

B

4

A

A

5

A

A

6

C

b

7

B

B

8

D

D

9

C

a

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

d

2

C

a

3

D

4

A

5

C

6

A

b

7

C

8

C

9

A

0

B

B

1

A

A

2

B

3

D

a

4

D

5

B

d

6

C

C

7

D

c

8

C

9

B

0

D

a

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

B

3

C

C

4

D

b

5

A

A

6

D

D

7

D

D

8

B

B

9

D

D

0

B

B

1

C

C

2

C

a

3

D

b

4

B

B

5

A

A

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

C

C

0

D

a

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 15 5 0 13.33 6 4 0 4.67 9 1 0 8.67 8 2 0 7.33 3 7 10 0.67 16 4 0 14.67 49.34 343.69



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 13.33 4.67 8.67 7.33 0.67 14.67 49.34 343.69

KÜMİLATİF ORTALAMA 13.33 4.67 8.67 7.33 0.67 14.67 49.34 343.69

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D c -
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A b -
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D b -
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C a -
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B c -
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C b -
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B d -

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A c -
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A A +
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
3 E.8.2.3. Stating personal opin B B +
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C b -
7 E.8.3.2. Expressing preference B B +
8 E.8.4.1. Following phone conve D D +
9 E.8.2.2. Expressing preference C a -

10 E.8.4.1. Following phone conve D D +

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB d -
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C a -
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A b -
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B B +
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D a -
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B d -
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D c -
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D a -

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B B +
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D b -
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C C +
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C a -
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D b -
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D a -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

EFE ÇOPUR
8/C - 688
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

294.013
Yüzdelik Dilim (%)

37.97

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   14 Sıra:   50 Sıra:   50 Sıra:   650
Katılım:   18 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   340.675 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   4143
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 13 7 0 10.67

53

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 4 6 0 2.00

20

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 7 3 0 6.00

60

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 7 3 0 6.00

60

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 0 0 20 0.00

0

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 11 9 0 8.00

40

90 42 28 20 58.80

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

d

3

D

D

4

C

C

5

B

B

6

C

b

7

C

a

8

B

B

9

A

A

0

D

D

1

B

d

2

D

c

3

B

a

4

A

A

5

A

A

6

B

B

7

A

A

8

A

A

9

D

c

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

b

2

B

a

3

C

d

4

B

B

5

A

c

6

D

c

7

B

B

8

A

d

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

b

2

B

B

3

A

b

4

D

D

5

C

C

6

B

a

7

C

C

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

C

3

B

B

4

D

D

5

C

d

6

D

a

7

A

A

8

C

C

9

B

B

0

A

b

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

D

3

D

4

B

5

C

6

D

7

C

8

B

9

D

0

B

1

C

2

D

3

A

4

C

5

A

6

C

7

C

8

A

9

B

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

b

2

D

D

3

B

B

4

A

A

5

B

B

6

C

C

7

A

A

8

C

C

9

D

a

0

A

c

1

B

a

2

C

C

3

D

b

4

A

d

5

D

c

6

D

D

7

B

B

8

D

b

9

B

B

0

C

a

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 13 7 0 10.67 4 6 0 2.00 7 3 0 6.00 7 3 0 6.00 0 0 20 0.00 11 9 0 8.00 32.67 294.01



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 10.67 2.00 6.00 6.00 0.00 8.00 32.67 294.01

KÜMİLATİF ORTALAMA 10.67 2.00 6.00 6.00 0.00 8.00 32.67 294.01

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C b -
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C a -
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B d -
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D c -
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B a -
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D c -
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C b -
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B a -
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C d -
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A c -
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D c -
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A b -
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B a -
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
3 E.8.3.2. Expressing preference B B +
4 E.8.4.1. Following phone conve D D +
5 E.8.2.2. Expressing preference C d -
6 E.8.4.1. Following phone conve D a -
7 E.8.3.1. Describing simple pro A A +
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
9 E.8.2.3. Stating personal opin B B +

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A b -

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C b -
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D a -

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A c -
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D b -
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A d -
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D c -
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D b -
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C a -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

EMİRHAN BUYRUK
8/C - 679
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

206.636
Yüzdelik Dilim (%)

73.98

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   16 Sıra:   74 Sıra:   74 Sıra:   982
Katılım:   18 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   340.675 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   8071
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 9 10 1 5.67

28

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 1 9 0 -2.00

0

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 3 7 0 0.67

7

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 0 4 6 -1.33

0

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 2 12 6 -2.00

0

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 4 13 3 -0.33

0

90 19 55 16 41.33

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

D

2

B

3

A

c

4

A

A

5

B

B

6

A

A

7

A

c

8

D

D

9

A

c

0

B

B

1

C

d

2

D

b

3

C

C

4

B

a

5

C

d

6

C

b

7

B

d

8

A

b

9

D

D

0

B

B

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

a

2

A

d

3

D

a

4

B

c

5

A

c

6

C

C

7

D

b

8

C

d

9

B

a

0

C

a

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

b

3

A

d

4

B

d

5

D

a

6

A

A

7

B

B

8

A

b

9

D

c

0

C

a

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

c

2

C

b

3

B

4

A

d

5

A

6

C

7

B

d

8

D

9

C

0

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

c

2

C

b

3

D

c

4

A

d

5

C

a

6

A

c

7

C

d

8

C

b

9

A

A

0

B

1

A

2

B

a

3

D

c

4

D

5

B

6

C

C

7

D

b

8

C

9

B

0

D

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

b

2

B

d

3

C

C

4

D

c

5

A

A

6

D

c

7

D

a

8

B

d

9

D

a

0

B

B

1

C

b

2

C

3

D

D

4

B

d

5

A

b

6

B

7

C

8

A

b

9

C

d

0

D

c

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 9 10 1 5.67 1 9 0 -2.00 3 7 0 0.67 0 4 6 -1.33 2 12 6 -2.00 4 13 3 -0.33 0.68 206.64



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 5.67 -2.00 0.67 -1.33 -2.00 -0.33 0.68 206.64

KÜMİLATİF ORTALAMA 5.67 -2.00 0.67 -1.33 -2.00 -0.33 0.68 206.64

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A c -
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A c -
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A c -

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D b -
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B a -
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C d -
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C b -
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B d -
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A b -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B a -
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A d -
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D a -
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B c -
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A c -
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD b -
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C d -
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B a -

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C a -

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C b -
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A d -
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B d -
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D a -
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A A +
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A b -
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D c -

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C a -

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A c -
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C b -
3 E.8.2.3. Stating personal opin B
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A d -
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C
7 E.8.3.2. Expressing preference B d -
8 E.8.4.1. Following phone conve D
9 E.8.2.2. Expressing preference C

10 E.8.4.1. Following phone conve D

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB c -
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C b -
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D c -
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A d -
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C a -
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A c -
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C d -
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C b -
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A A +

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B a -

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D c -
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D b -
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D c -

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A b -
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B d -
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D c -
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D c -
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D a -
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B d -
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D a -

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C b -
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B d -
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A b -
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A b -
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C d -
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D c -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

EMRE OLCAN
8/C - 634
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

341.376
Yüzdelik Dilim (%)

22.74

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   12 Sıra:   25 Sıra:   25 Sıra:   445
Katılım:   18 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   340.675 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   2481
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 16 4 0 14.67

73

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 3 7 0 0.67

7

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 2 6 2 0.00

0

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 8 5 7 6.33

32

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 13 7 0 10.67

53

90 50 31 9 68.28

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %
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ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 16 4 0 14.67 3 7 0 0.67 8 2 0 7.33 2 6 2 0.00 8 5 7 6.33 13 7 0 10.67 39.67 341.38



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 14.67 0.67 7.33 0.00 6.33 10.67 39.67 341.38

KÜMİLATİF ORTALAMA 14.67 0.67 7.33 0.00 6.33 10.67 39.67 341.38

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D c -
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B a -
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A c -
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C b -
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B d -
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A c -
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D c -
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B d -
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A b -
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD c -

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B a -
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C b -
3 E.8.3.2. Expressing preference B c -
4 E.8.4.1. Following phone conve D
5 E.8.2.2. Expressing preference C
6 E.8.4.1. Following phone conve D D +
7 E.8.3.1. Describing simple pro A d -
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C a -
9 E.8.2.3. Stating personal opin B d -

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A b -

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B B +
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D a -
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B d -
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C d -
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C a -
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D D +

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C C +
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A b -
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C C +
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A A +
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B B +
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C a -
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A b -
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B c -
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C a -
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D D +
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A d -
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D c -
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B a -
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C C +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

ERDEM ÇELİK
8/C - 613
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

361.654
Yüzdelik Dilim (%)

17.75

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   9 Sıra:   19 Sıra:   19 Sıra:   355
Katılım:   18 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   340.675 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   1937
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 14 6 0 12.00

60

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 1 0 8.67

87

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 0 3 7 -1.00

0

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 12 3 5 11.00

55

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 12 8 0 9.33

47

90 55 23 12 72.33

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %
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ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 14 6 0 12.00 8 2 0 7.33 9 1 0 8.67 0 3 7 -1.00 12 3 5 11.00 12 8 0 9.33 47.33 361.65



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 12.00 7.33 8.67 -1.00 11.00 9.33 47.33 361.65

KÜMİLATİF ORTALAMA 12.00 7.33 8.67 -1.00 11.00 9.33 47.33 361.65

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B d -
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B a -
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A d -
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D a -
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C C +
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D a -
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B c -
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A c -
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D c -
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A A +
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C C +
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B B +

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A A +
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A b -
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A c -
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C
3 E.8.2.3. Stating personal opin B
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C
7 E.8.3.2. Expressing preference B c -
8 E.8.4.1. Following phone conve D
9 E.8.2.2. Expressing preference C

10 E.8.4.1. Following phone conve D c -

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB B +
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C C +
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C C +
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C b -
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A A +

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B B +
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A b -
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B B +

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D D +
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D D +
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C C +
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B a -
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D D +

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B c -
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C d -
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D b -
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C a -
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D a -
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B a -
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A d -
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D a -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

GÜLİSTAN SUKU
8/C - 627
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

271.956
Yüzdelik Dilim (%)

45.83

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   15 Sıra:   59 Sıra:   59 Sıra:   756
Katılım:   18 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   340.675 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   5000
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 11 9 0 8.00

40

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 5 5 0 3.33

33

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 7 3 0 6.00

60

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 2 3 5 1.00

10

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 1 4 15 -0.33

0

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 10 10 0 6.67

33

90 36 34 20 54.39

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

D

2

B

B

3

A

d

4

A

A

5

B

d

6

A

A

7

A

A

8

D

a

9

A

A

0

B

B

1

C

b

2

D

b

3

C

C

4

B

B

5

C

b

6

C

C

7

B

c

8

A

A

9

D

a

0

B

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

d

2

A

c

3

D

D

4

B

B

5

A

d

6

C

C

7

D

D

8

C

b

9

B

B

0

C

d

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

b

3

A

c

4

B

B

5

D

D

6

A

A

7

B

B

8

A

b

9

D

D

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

d

2

C

3

B

4

A

b

5

A

6

C

a

7

B

B

8

D

9

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

C

d

3

D

4

A

c

5

C

6

A

b

7

C

8

C

9

A

0

B

d

1

A

A

2

B

3

D

4

D

5

B

6

C

7

D

8

C

9

B

0

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

b

2

B

a

3

C

C

4

D

b

5

A

d

6

D

D

7

D

D

8

B

B

9

D

c

0

B

B

1

C

d

2

C

C

3

D

a

4

B

c

5

A

d

6

B

B

7

C

a

8

A

A

9

C

C

0

D

D

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 11 9 0 8.00 5 5 0 3.33 7 3 0 6.00 2 3 5 1.00 1 4 15 -0.33 10 10 0 6.67 24.67 271.96



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 8.00 3.33 6.00 1.00 -0.33 6.67 24.67 271.96

KÜMİLATİF ORTALAMA 8.00 3.33 6.00 1.00 -0.33 6.67 24.67 271.96

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A d -
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B d -
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A A +
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D a -
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C b -
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D b -
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C b -
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B c -
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D a -
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B c -

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B d -
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A c -
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C b -
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B B +

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C d -

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C b -
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A c -
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A A +
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A b -
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A d -
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C
3 E.8.2.3. Stating personal opin B
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A b -
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C a -
7 E.8.3.2. Expressing preference B B +
8 E.8.4.1. Following phone conve D
9 E.8.2.2. Expressing preference C

10 E.8.4.1. Following phone conve D D +

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C d -
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A c -
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A b -
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B d -
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A b -
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D b -
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A d -
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D c -

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C d -
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D a -
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B c -
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A d -
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C a -
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

MEHMET EMRE GÜL
8/C - 663
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

410.967
Yüzdelik Dilim (%)

9.13

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   4 Sıra:   9 Sıra:   9 Sıra:   205
Katılım:   18 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   340.675 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   996
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 16 4 0 14.67

73

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 5 5 0 3.33

33

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 1 0 8.67

87

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 10 0 0 10.00

100

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 11 0 9 11.00

55

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 18 2 0 17.33

87

90 69 12 9 82.19

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

b

3

D

D

4

C

C

5

B

B

6

C

C

7

C

C

8

B

B

9

A

A

0

D

D

1

B

c

2

D

D

3

B

B

4

A

A

5

A

A

6

B

d

7

A

A

8

A

b

9

D

D

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

d

2

B

d

3

C

d

4

B

B

5

A

A

6

D

D

7

B

*

8

A

d

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

b

2

B

B

3

A

A

4

D

D

5

C

C

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

C

3

B

B

4

D

D

5

C

C

6

D

D

7

A

A

8

C

C

9

B

B

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

D

D

3

D

D

4

B

5

C

C

6

D

D

7

C

C

8

B

9

D

D

0

B

1

C

C

2

D

3

A

4

C

C

5

A

6

C

C

7

C

C

8

A

9

B

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

D

D

3

B

B

4

A

A

5

B

B

6

C

C

7

A

A

8

C

C

9

D

D

0

A

A

1

B

B

2

C

C

3

D

b

4

A

d

5

D

D

6

D

D

7

B

B

8

D

D

9

B

B

0

C

C

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 16 4 0 14.67 5 5 0 3.33 9 1 0 8.67 10 0 0 10.00 11 0 9 11.00 18 2 0 17.33 65.00 410.97



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 14.67 3.33 8.67 10.00 11.00 17.33 65.00 410.97

KÜMİLATİF ORTALAMA 14.67 3.33 8.67 10.00 11.00 17.33 65.00 410.97

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C b -
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B c -
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B d -
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A b -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C d -
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B d -
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C d -
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B * -
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
3 E.8.3.2. Expressing preference B B +
4 E.8.4.1. Following phone conve D D +
5 E.8.2.2. Expressing preference C C +
6 E.8.4.1. Following phone conve D D +
7 E.8.3.1. Describing simple pro A A +
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
9 E.8.2.3. Stating personal opin B B +

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B B +
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D D +
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D D +
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D D +
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C C +
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D D +

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C C +
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C C +
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C C +
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B B +
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D b -
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A d -
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C C +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

NAZENİN BİRER
8/C - 685
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

440.184
Yüzdelik Dilim (%)

5.00

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   3 Sıra:   6 Sıra:   6 Sıra:   112
Katılım:   18 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   340.675 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   545
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 19 1 0 18.67

93

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 1 0 8.67

87

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 10 0 0 10.00

100

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 16 2 2 15.33

77

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 15 5 0 13.33

67

90 77 11 2 88.04

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

D

2

B

B

3

A

A

4

A

A

5

B

B

6

A

A

7

A

c

8

D

D

9

A

A

0

B

B

1

C

C

2

D

D

3

C

C

4

B

B

5

C

C

6

C

C

7

B

B

8

A

A

9

D

D

0

B

B

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

A

A

3

D

D

4

B

B

5

A

d

6

C

C

7

D

D

8

C

C

9

B

d

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

A

A

4

B

B

5

D

D

6

A

A

7

B

B

8

A

b

9

D

D

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

C

3

B

B

4

A

A

5

A

A

6

C

C

7

B

B

8

D

D

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

C

C

3

D

D

4

A

A

5

C

C

6

A

d

7

C

C

8

C

C

9

A

A

0

B

B

1

A

A

2

B

B

3

D

4

D

D

5

B

B

6

C

C

7

D

a

8

C

C

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

B

3

C

C

4

D

b

5

A

d

6

D

D

7

D

D

8

B

B

9

D

D

0

B

a

1

C

a

2

C

C

3

D

c

4

B

B

5

A

A

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

C

C

0

D

D

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 19 1 0 18.67 8 2 0 7.33 9 1 0 8.67 10 0 0 10.00 16 2 2 15.33 15 5 0 13.33 73.33 440.18



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 18.67 7.33 8.67 10.00 15.33 13.33 73.33 440.18

KÜMİLATİF ORTALAMA 18.67 7.33 8.67 10.00 15.33 13.33 73.33 440.18

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A c -
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C C +
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C C +
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B d -

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A A +
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A b -
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A A +
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
3 E.8.2.3. Stating personal opin B B +
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
7 E.8.3.2. Expressing preference B B +
8 E.8.4.1. Following phone conve D D +
9 E.8.2.2. Expressing preference C C +

10 E.8.4.1. Following phone conve D D +

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D D +
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A A +
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C C +
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A d -
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C C +
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C C +
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A A +

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B B +
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B B +

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D D +
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B B +
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D a -
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C C +
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B B +
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D D +

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B B +
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D b -
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A d -
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B a -
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C a -
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D c -
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

NİSANUR TÜRK
8/C - 669
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

450.429
Yüzdelik Dilim (%)

3.79

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   2 Sıra:   4 Sıra:   4 Sıra:   83
Katılım:   18 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   340.675 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   413
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 19 1 0 18.67

93

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 10 0 0 10.00

100

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 1 0 8.67

87

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 13 2 5 12.33

62

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 20 0 0 20.00

100

90 79 6 5 90.09

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

D

D

4

C

C

5

B

B

6

C

C

7

C

C

8

B

B

9

A

A

0

D

D

1

B

B

2

D

D

3

B

B

4

A

A

5

A

A

6

B

B

7

A

A

8

A

d

9

D

D

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

d

2

B

d

3

C

C

4

B

B

5

A

A

6

D

D

7

B

B

8

A

A

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

B

3

A

A

4

D

D

5

C

C

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

C

3

B

B

4

D

D

5

C

C

6

D

a

7

A

A

8

C

C

9

B

B

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

D

a

3

D

D

4

B

5

C

C

6

D

7

C

C

8

B

9

D

D

0

B

a

1

C

C

2

D

3

A

4

C

C

5

A

A

6

C

C

7

C

C

8

A

A

9

B

B

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

D

D

3

B

B

4

A

A

5

B

B

6

C

C

7

A

A

8

C

C

9

D

D

0

A

A

1

B

B

2

C

C

3

D

D

4

A

A

5

D

D

6

D

D

7

B

B

8

D

D

9

B

B

0

C

C

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 19 1 0 18.67 8 2 0 7.33 10 0 0 10.00 9 1 0 8.67 13 2 5 12.33 20 0 0 20.00 77.00 450.43



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 18.67 7.33 10.00 8.67 12.33 20.00 77.00 450.43

KÜMİLATİF ORTALAMA 18.67 7.33 10.00 8.67 12.33 20.00 77.00 450.43

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C C +
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A d -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C d -
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B d -
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A A +
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A A +
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
3 E.8.3.2. Expressing preference B B +
4 E.8.4.1. Following phone conve D D +
5 E.8.2.2. Expressing preference C C +
6 E.8.4.1. Following phone conve D a -
7 E.8.3.1. Describing simple pro A A +
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
9 E.8.2.3. Stating personal opin B B +

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B B +
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D a -
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D D +
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C C +
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D D +

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB a -
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C C +
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A A +
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C C +
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C C +
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A A +
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B B +
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B B +
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D D +
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C C +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

RECAİ RAMAZAN ÖZTAŞ
8/C - 648
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

165.056
Yüzdelik Dilim (%)

98.88

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   18 Sıra:   78 Sıra:   78 Sıra:   1032
Katılım:   18 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   340.675 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   10788
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 2 18 0 -4.00

0

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 1 9 0 -2.00

0

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 0 10 0 -3.33

0

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 4 6 0 2.00

20

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 2 14 4 -2.67

0

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 5 15 0 0.00

0

90 14 72 4 33.01

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

d

2

C

b

3

D

a

4

C

b

5

B

c

6

C

a

7

C

d

8

B

a

9

A

d

0

D

a

1

B

a

2

D

a

3

B

c

4

A

c

5

A

A

6

B

d

7

A

b

8

A

b

9

D

c

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

b

2

B

d

3

C

C

4

B

a

5

A

b

6

D

b

7

B

a

8

A

c

9

C

d

0

D

b

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

d

2

B

c

3

A

b

4

D

b

5

C

d

6

B

a

7

C

b

8

A

b

9

B

a

0

D

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

d

3

B

a

4

D

D

5

C

C

6

D

b

7

A

b

8

C

C

9

B

a

0

A

d

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

d

2

D

c

3

D

b

4

B

a

5

C

b

6

D

a

7

C

d

8

B

d

9

D

c

0

B

1

C

2

D

b

3

A

A

4

C

5

A

d

6

C

7

C

a

8

A

c

9

B

B

0

A

d

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

b

2

D

a

3

B

B

4

A

d

5

B

a

6

C

C

7

A

d

8

C

d

9

D

D

0

A

c

1

B

a

2

C

b

3

D

D

4

A

d

5

D

D

6

D

c

7

B

a

8

D

b

9

B

d

0

C

a

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 2 18 0 -4.00 1 9 0 -2.00 0 10 0 -3.33 4 6 0 2.00 2 14 4 -2.67 5 15 0 0.00 -10.00 165.06



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 -4.00 -2.00 -3.33 2.00 -2.67 0.00 -10.00 165.06

KÜMİLATİF ORTALAMA -4.00 -2.00 -3.33 2.00 -2.67 0.00 -10.00 165.06

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B d -
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C b -
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D a -
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C b -
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B c -
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C a -
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C d -
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B a -
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A d -

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D a -
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B a -
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D a -
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B c -
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A c -
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B d -
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A b -
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A b -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D c -
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C b -
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B d -
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B a -
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A b -
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D b -
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B a -
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A c -
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C d -

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD b -

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A d -
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B c -
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A b -
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D b -
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C d -
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B a -
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C b -
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A b -
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B a -

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D c -

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C d -
3 E.8.3.2. Expressing preference B a -
4 E.8.4.1. Following phone conve D D +
5 E.8.2.2. Expressing preference C C +
6 E.8.4.1. Following phone conve D b -
7 E.8.3.1. Describing simple pro A b -
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
9 E.8.2.3. Stating personal opin B a -

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A d -

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B d -
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D c -
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D b -
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B a -
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C b -
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D a -
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C d -
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B d -
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D c -

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D b -

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A A +
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A d -
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C a -
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A c -
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B B +
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A d -

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C b -
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D a -
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A d -
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B a -
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A d -
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C d -
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A c -
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C b -
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D D +
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A d -
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D c -
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B a -
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D b -
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B d -
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C a -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

SELİNAY EBET
8/C - 682
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

399.722
Yüzdelik Dilim (%)

10.62

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   5 Sıra:   10 Sıra:   10 Sıra:   231
Katılım:   18 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   340.675 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   1159
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 17 3 0 16.00

80

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 4 6 0 2.00

20

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 1 0 8.67

87

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 6 3 1 5.00

50

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 11 1 8 10.67

53

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 17 3 0 16.00

80

90 64 17 9 79.94

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

D

2

B

B

3

A

A

4

A

A

5

B

B

6

A

A

7

A

c

8

D

D

9

A

c

0

B

B

1

C

a

2

D

D

3

C

C

4

B

B

5

C

C

6

C

C

7

B

B

8

A

A

9

D

D

0

B

B

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

A

A

3

D

D

4

B

c

5

A

d

6

C

C

7

D

c

8

C

b

9

B

d

0

C

d

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

A

A

4

B

B

5

D

D

6

A

b

7

B

B

8

A

A

9

D

D

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

d

2

C

C

3

B

a

4

A

A

5

A

6

C

b

7

B

B

8

D

D

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

C

C

3

D

4

A

5

C

C

6

A

7

C

C

8

C

b

9

A

A

0

B

B

1

A

A

2

B

B

3

D

D

4

D

5

B

6

C

C

7

D

8

C

C

9

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

B

3

C

C

4

D

b

5

A

A

6

D

c

7

D

D

8

B

B

9

D

D

0

B

B

1

C

C

2

C

C

3

D

b

4

B

B

5

A

A

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

C

C

0

D

D

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 17 3 0 16.00 4 6 0 2.00 9 1 0 8.67 6 3 1 5.00 11 1 8 10.67 17 3 0 16.00 58.34 399.72



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 16.00 2.00 8.67 5.00 10.67 16.00 58.34 399.72

KÜMİLATİF ORTALAMA 16.00 2.00 8.67 5.00 10.67 16.00 58.34 399.72

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A c -
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A c -

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C a -
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B c -
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD c -
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C b -
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B d -

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C d -

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A d -
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
3 E.8.2.3. Stating personal opin B a -
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C b -
7 E.8.3.2. Expressing preference B B +
8 E.8.4.1. Following phone conve D D +
9 E.8.2.2. Expressing preference C C +

10 E.8.4.1. Following phone conve D D +

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C C +
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C C +
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C b -
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A A +

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B B +
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B B +

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D D +
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C C +
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D D +

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B B +
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D b -
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D c -
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C C +
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D b -
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

YAĞMUR MALCI
8/C - 605
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

363.006
Yüzdelik Dilim (%)

17.42

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   8 Sıra:   18 Sıra:   18 Sıra:   347
Katılım:   18 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   340.675 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   1901
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 13 7 0 10.67

53

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 7 3 0 6.00

60

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 6 4 10 4.67

23

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 18 2 0 17.33

87

90 60 20 10 72.60

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

D

2

B

B

3

A

b

4

A

A

5

B

a

6

A

d

7

A

d

8

D

D

9

A

A

0

B

B

1

C

d

2

D

b

3

C

C

4

B

B

5

C

C

6

C

a

7

B

B

8

A

A

9

D

D

0

B

B

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

A

c

3

D

D

4

B

B

5

A

A

6

C

C

7

D

D

8

C

C

9

B

d

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

d

3

A

A

4

B

B

5

D

D

6

A

b

7

B

B

8

A

b

9

D

D

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

C

3

B

B

4

A

A

5

A

A

6

C

C

7

B

B

8

D

D

9

C

a

0

D

a

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

C

a

3

D

D

4

A

c

5

C

6

A

7

C

C

8

C

b

9

A

0

B

B

1

A

A

2

B

B

3

D

D

4

D

5

B

6

C

d

7

D

8

C

9

B

0

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

B

3

C

C

4

D

D

5

A

A

6

D

D

7

D

D

8

B

B

9

D

D

0

B

B

1

C

C

2

C

C

3

D

b

4

B

c

5

A

A

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

C

C

0

D

D

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 13 7 0 10.67 8 2 0 7.33 7 3 0 6.00 8 2 0 7.33 6 4 10 4.67 18 2 0 17.33 53.33 363.01



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 10.67 7.33 6.00 7.33 4.67 17.33 53.33 363.01

KÜMİLATİF ORTALAMA 10.67 7.33 6.00 7.33 4.67 17.33 53.33 363.01

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A b -
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B a -
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A d -
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A d -
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D b -
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C a -
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A c -
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A A +
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C C +
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B d -

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C d -
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A b -
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A A +
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
3 E.8.2.3. Stating personal opin B B +
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
7 E.8.3.2. Expressing preference B B +
8 E.8.4.1. Following phone conve D D +
9 E.8.2.2. Expressing preference C a -

10 E.8.4.1. Following phone conve D a -

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C a -
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D D +
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A c -
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C C +
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C b -
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B B +
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B B +

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D D +
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C d -
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B B +
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D D +
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C C +
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D b -
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B c -
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

AYSİMA CIRIK
8/D - 628
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

342.884
Yüzdelik Dilim (%)

22.30

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   6 Sıra:   24 Sıra:   24 Sıra:   438
Katılım:   22 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   303.798 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   2433
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 17 3 0 16.00

80

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 6 4 0 4.67

47

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 6 3 1 5.00

50

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 5 8 7 2.33

12

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 13 6 1 11.00

55

90 55 26 9 68.58

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

D

2

B

c

3

A

A

4

A

A

5

B

B

6

A

A

7

A

A

8

D

D

9

A

A

0

B

B

1

C

d

2

D

D

3

C

C

4

B

B

5

C

a

6

C

C

7

B

B

8

A

A

9

D

D

0

B

B

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

A

A

3

D

D

4

B

B

5

A

d

6

C

C

7

D

D

8

C

d

9

B

d

0

C

d

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

A

A

4

B

B

5

D

D

6

A

b

7

B

B

8

A

b

9

D

D

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

b

3

B

4

A

b

5

A

A

6

C

C

7

B

a

8

D

D

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

c

2

C

C

3

D

a

4

A

5

C

C

6

A

b

7

C

d

8

C

b

9

A

0

B

c

1

A

A

2

B

a

3

D

4

D

5

B

6

C

C

7

D

8

C

9

B

a

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

a

3

C

a

4

D

b

5

A

A

6

D

D

7

D

D

8

B

B

9

D

D

0

B

a

1

C

C

2

C

d

3

D

D

4

B

B

5

A

6

B

B

7

C

d

8

A

A

9

C

C

0

D

D

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 17 3 0 16.00 6 4 0 4.67 8 2 0 7.33 6 3 1 5.00 5 8 7 2.33 13 6 1 11.00 46.33 342.88



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 16.00 4.67 7.33 5.00 2.33 11.00 46.33 342.88

KÜMİLATİF ORTALAMA 16.00 4.67 7.33 5.00 2.33 11.00 46.33 342.88

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B c -
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A A +
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C a -
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C d -
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B d -

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C d -

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A b -
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A A +
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C b -
3 E.8.2.3. Stating personal opin B
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A b -
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
7 E.8.3.2. Expressing preference B a -
8 E.8.4.1. Following phone conve D D +
9 E.8.2.2. Expressing preference C C +

10 E.8.4.1. Following phone conve D D +

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB c -
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D a -
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C C +
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A b -
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C d -
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C b -
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B c -
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B a -

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B a -
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D D +

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C a -
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D b -
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B a -
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C C +
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C d -
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C d -
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

AYŞE UÇAR
8/D - 677
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

304.443
Yüzdelik Dilim (%)

34.25

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   11 Sıra:   45 Sıra:   45 Sıra:   612
Katılım:   22 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   303.798 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   3737
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 12 6 2 10.00

50

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 6 3 1 5.00

50

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 10 0 0 10.00

100

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 2 4 4 0.67

7

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 6 2 12 5.33

27

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 7 11 2 3.33

17

90 43 26 21 60.89

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

D

a

4

C

a

5

B

B

6

C

C

7

C

a

8

B

B

9

A

A

0

D

D

1

B

B

2

D

D

3

B

d

4

A

A

5

A

A

6

B

a

7

A

8

A

c

9

D

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

B

d

3

C

C

4

B

5

A

A

6

D

c

7

B

d

8

A

A

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

B

3

A

A

4

D

D

5

C

C

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

2

C

a

3

B

B

4

D

5

C

a

6

D

a

7

A

b

8

C

9

B

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

D

D

3

D

4

B

5

C

6

D

7

C

C

8

B

B

9

D

0

B

1

C

d

2

D

b

3

A

4

C

5

A

6

C

C

7

C

C

8

A

9

B

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

b

2

D

b

3

B

4

A

A

5

B

B

6

C

d

7

A

b

8

C

C

9

D

D

0

A

b

1

B

d

2

C

3

D

c

4

A

A

5

D

c

6

D

b

7

B

B

8

D

D

9

B

a

0

C

d

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 12 6 2 10.00 6 3 1 5.00 10 0 0 10.00 2 4 4 0.67 6 2 12 5.33 7 11 2 3.33 34.33 304.44



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 10.00 5.00 10.00 0.67 5.33 3.33 34.33 304.44

KÜMİLATİF ORTALAMA 10.00 5.00 10.00 0.67 5.33 3.33 34.33 304.44

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C C +
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D a -
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C a -
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C a -
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B d -
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B a -
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A c -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C C +
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B d -
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D c -
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B d -
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A A +
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A A +
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C a -
3 E.8.3.2. Expressing preference B B +
4 E.8.4.1. Following phone conve D
5 E.8.2.2. Expressing preference C a -
6 E.8.4.1. Following phone conve D a -
7 E.8.3.1. Describing simple pro A b -
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C
9 E.8.2.3. Stating personal opin B

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B B +
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D D +
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C C +
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B B +
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C d -
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D b -

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C C +
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C C +
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C b -
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D b -
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C d -
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A b -
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A b -
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B d -
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D c -
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D c -
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D b -
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B a -
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C d -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

BARIŞ CAN GÖKÇE
8/D - 632
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

278.807
Yüzdelik Dilim (%)

43.23

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   16 Sıra:   57 Sıra:   57 Sıra:   724
Katılım:   22 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   303.798 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   4716
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 10 10 0 6.67

33

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 5 5 0 3.33

33

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 4 6 0 2.00

20

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 7 3 0 6.00

60

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 8 12 0 4.00

20

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 8 12 0 4.00

20

90 42 48 0 55.76

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

D

2

B

B

3

A

d

4

A

A

5

B

B

6

A

A

7

A

c

8

D

a

9

A

A

0

B

B

1

C

C

2

D

a

3

C

C

4

B

a

5

C

d

6

C

a

7

B

d

8

A

b

9

D

D

0

B

d

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

A

A

3

D

b

4

B

a

5

A

A

6

C

C

7

D

c

8

C

b

9

B

c

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

a

2

C

C

3

A

A

4

B

c

5

D

D

6

A

b

7

B

c

8

A

b

9

D

D

0

C

a

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

C

3

B

d

4

A

A

5

A

b

6

C

C

7

B

B

8

D

D

9

C

C

0

D

a

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

d

3

D

a

4

A

c

5

C

C

6

A

A

7

C

d

8

C

b

9

A

A

0

B

B

1

A

d

2

B

B

3

D

c

4

D

a

5

B

d

6

C

C

7

D

b

8

C

a

9

B

c

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

b

2

B

a

3

C

b

4

D

D

5

A

d

6

D

c

7

D

b

8

B

B

9

D

a

0

B

d

1

C

C

2

C

C

3

D

D

4

B

d

5

A

b

6

B

a

7

C

C

8

A

A

9

C

C

0

D

b

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 10 10 0 6.67 5 5 0 3.33 4 6 0 2.00 7 3 0 6.00 8 12 0 4.00 8 12 0 4.00 26.00 278.81



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 6.67 3.33 2.00 6.00 4.00 4.00 26.00 278.81

KÜMİLATİF ORTALAMA 6.67 3.33 2.00 6.00 4.00 4.00 26.00 278.81

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A d -
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A c -
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D a -
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C C +
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D a -
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B a -
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C d -
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C a -
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B d -
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A b -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B d -

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D b -
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B a -
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A A +
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD c -
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C b -
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B c -

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B a -
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B c -
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B c -
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A b -
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C a -

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A A +
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
3 E.8.2.3. Stating personal opin B d -
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A b -
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
7 E.8.3.2. Expressing preference B B +
8 E.8.4.1. Following phone conve D D +
9 E.8.2.2. Expressing preference C C +

10 E.8.4.1. Following phone conve D a -

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB B +
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C d -
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D a -
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A c -
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C C +
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A A +
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C d -
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C b -
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A A +

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B B +
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A d -
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B B +

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D c -
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D a -
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B d -
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D b -
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C a -
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B c -
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D D +

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A b -
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C b -
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D D +
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A d -
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D c -
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D b -
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D a -

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B d -
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C C +
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B d -
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A b -
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B a -
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D b -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

ECE KARABOYUN
8/D - 698
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

298.242
Yüzdelik Dilim (%)

36.44

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   14 Sıra:   49 Sıra:   49 Sıra:   633
Katılım:   22 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   303.798 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   3976
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 10 2 8 9.33

47

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 4 2 4 3.33

33

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 1 0 8.67

87

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 2 1 7 1.67

17

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 1 2 17 0.33

2

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 12 6 2 10.00

50

90 38 14 38 59.65

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

D

2

B

B

3

A

4

A

A

5

B

a

6

A

c

7

A

A

8

D

9

A

0

B

B

1

C

2

D

3

C

4

B

B

5

C

C

6

C

7

B

B

8

A

9

D

D

0

B

B

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

d

2

A

d

3

D

D

4

B

5

A

A

6

C

C

7

D

D

8

C

9

B

0

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

A

A

4

B

B

5

D

D

6

A

A

7

B

B

8

A

b

9

D

D

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

2

C

3

B

4

A

5

A

6

C

C

7

B

B

8

D

9

C

d

0

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

C

3

D

4

A

5

C

6

A

7

C

8

C

9

A

0

B

1

A

2

B

B

3

D

4

D

5

B

6

C

7

D

a

8

C

d

9

B

0

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

b

2

B

B

3

C

4

D

D

5

A

c

6

D

D

7

D

D

8

B

c

9

D

D

0

B

a

1

C

b

2

C

C

3

D

b

4

B

5

A

A

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

C

C

0

D

D

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 10 2 8 9.33 4 2 4 3.33 9 1 0 8.67 2 1 7 1.67 1 2 17 0.33 12 6 2 10.00 33.33 298.24



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 9.33 3.33 8.67 1.67 0.33 10.00 33.33 298.24

KÜMİLATİF ORTALAMA 9.33 3.33 8.67 1.67 0.33 10.00 33.33 298.24

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B a -
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A c -
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A A +
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B d -
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A d -
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A A +
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A A +
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A b -
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C
3 E.8.2.3. Stating personal opin B
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
7 E.8.3.2. Expressing preference B B +
8 E.8.4.1. Following phone conve D
9 E.8.2.2. Expressing preference C d -

10 E.8.4.1. Following phone conve D

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B B +

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D a -
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C d -
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A b -
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B B +
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D D +
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A c -
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B c -
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B a -
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C b -
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D b -
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

EFE KARAER
8/D - 692
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

310.845
Yüzdelik Dilim (%)

32.03

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   9 Sıra:   41 Sıra:   41 Sıra:   585
Katılım:   22 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   303.798 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   3494
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 13 7 0 10.67

53

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 1 0 8.67

87

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 4 5 1 2.33

23

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 4 10 6 0.67

3

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 12 8 0 9.33

47

90 50 33 7 62.17

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

d

3

D

a

4

C

C

5

B

a

6

C

C

7

C

C

8

B

B

9

A

A

0

D

D

1

B

c

2

D

c

3

B

d

4

A

b

5

A

A

6

B

B

7

A

A

8

A

A

9

D

D

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

B

d

3

C

C

4

B

a

5

A

A

6

D

D

7

B

B

8

A

A

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

B

3

A

b

4

D

D

5

C

C

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

a

3

B

B

4

D

5

C

C

6

D

b

7

A

d

8

C

d

9

B

c

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

D

3

D

4

B

5

C

6

D

D

7

C

d

8

B

9

D

D

0

B

a

1

C

C

2

D

a

3

A

b

4

C

a

5

A

d

6

C

a

7

C

b

8

A

c

9

B

c

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

D

b

3

B

a

4

A

c

5

B

B

6

C

C

7

A

A

8

C

C

9

D

a

0

A

A

1

B

c

2

C

C

3

D

a

4

A

A

5

D

D

6

D

D

7

B

B

8

D

D

9

B

a

0

C

a

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 13 7 0 10.67 8 2 0 7.33 9 1 0 8.67 4 5 1 2.33 4 10 6 0.67 12 8 0 9.33 39.00 310.85



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 10.67 7.33 8.67 2.33 0.67 9.33 39.00 310.85

KÜMİLATİF ORTALAMA 10.67 7.33 8.67 2.33 0.67 9.33 39.00 310.85

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D a -
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B a -
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B c -
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D c -
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B d -
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A b -
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C C +
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B d -
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B a -
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A A +
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A A +
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A b -
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C a -
3 E.8.3.2. Expressing preference B B +
4 E.8.4.1. Following phone conve D
5 E.8.2.2. Expressing preference C C +
6 E.8.4.1. Following phone conve D b -
7 E.8.3.1. Describing simple pro A d -
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C d -
9 E.8.2.3. Stating personal opin B c -

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D D +
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C d -
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D D +

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB a -
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D a -

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A b -
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C a -
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A d -
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C a -
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C b -
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A c -
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B c -
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D b -
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B a -
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A c -
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D a -

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B c -
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D a -
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B a -
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C a -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

ELA KIZILCAPINAR
8/D - 693
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

222.352
Yüzdelik Dilim (%)

65.75

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   20 Sıra:   71 Sıra:   71 Sıra:   941
Katılım:   22 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   303.798 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   7173
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 6 9 5 3.00

15

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 2 3 5 1.00

10

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 7 2 1 6.33

63

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 4 2 4 3.33

33

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 0 8 12 -2.67

0

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 5 10 5 1.67

8

90 24 34 32 44.47

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

c

2

B

3

A

4

A

A

5

B

d

6

A

7

A

c

8

D

9

A

A

0

B

B

1

C

a

2

D

c

3

C

C

4

B

a

5

C

6

C

C

7

B

c

8

A

d

9

D

D

0

B

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

A

b

3

D

D

4

B

5

A

6

C

b

7

D

c

8

C

9

B

0

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

d

3

A

A

4

B

B

5

D

6

A

b

7

B

B

8

A

A

9

D

D

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

2

C

C

3

B

4

A

A

5

A

A

6

C

d

7

B

a

8

D

9

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

a

2

C

b

3

D

4

A

5

C

d

6

A

b

7

C

8

C

9

A

0

B

1

A

2

B

3

D

b

4

D

5

B

a

6

C

a

7

D

8

C

a

9

B

0

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

2

B

a

3

C

C

4

D

c

5

A

b

6

D

c

7

D

b

8

B

9

D

b

0

B

B

1

C

a

2

C

3

D

D

4

B

5

A

d

6

B

B

7

C

8

A

b

9

C

C

0

D

a

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 6 9 5 3.00 2 3 5 1.00 7 2 1 6.33 4 2 4 3.33 0 8 12 -2.67 5 10 5 1.67 12.66 222.35



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 3.00 1.00 6.33 3.33 -2.67 1.67 12.66 222.35

KÜMİLATİF ORTALAMA 3.00 1.00 6.33 3.33 -2.67 1.67 12.66 222.35

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D c -
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B d -
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A c -
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C a -
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D c -
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B a -
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B c -
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A d -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B c -

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A b -
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C b -
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD c -
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C d -
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
3 E.8.2.3. Stating personal opin B
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C d -
7 E.8.3.2. Expressing preference B a -
8 E.8.4.1. Following phone conve D
9 E.8.2.2. Expressing preference C

10 E.8.4.1. Following phone conve D D +

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB a -
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C b -
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C d -
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A b -
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D b -
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B a -
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C a -
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C a -
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D c -
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A b -
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D c -
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D b -
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D b -

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C a -
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A d -
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A b -
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D a -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

ELİF CİLGÖRÜZOGLU
8/D - 674
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

396.388
Yüzdelik Dilim (%)

11.18

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   2 Sıra:   11 Sıra:   11 Sıra:   243
Katılım:   22 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   303.798 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   1220
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 18 2 0 17.33

87

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 6 4 0 4.67

47

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 10 0 0 10.00

100

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 5 5 0 3.33

33

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 9 3 8 8.00

40

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 17 3 0 16.00

80

90 65 17 8 79.28

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

D

2

B

B

3

A

A

4

A

A

5

B

B

6

A

A

7

A

b

8

D

D

9

A

A

0

B

B

1

C

C

2

D

D

3

C

C

4

B

B

5

C

C

6

C

C

7

B

B

8

A

A

9

D

D

0

B

a

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

A

A

3

D

D

4

B

B

5

A

d

6

C

C

7

D

c

8

C

d

9

B

B

0

C

d

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

A

A

4

B

B

5

D

D

6

A

A

7

B

B

8

A

A

9

D

D

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

d

2

C

a

3

B

a

4

A

b

5

A

A

6

C

C

7

B

B

8

D

D

9

C

C

0

D

a

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

C

C

3

D

D

4

A

5

C

C

6

A

A

7

C

C

8

C

C

9

A

A

0

B

c

1

A

A

2

B

3

D

b

4

D

5

B

6

C

C

7

D

b

8

C

9

B

0

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

B

3

C

b

4

D

a

5

A

A

6

D

D

7

D

D

8

B

B

9

D

D

0

B

a

1

C

C

2

C

C

3

D

D

4

B

B

5

A

A

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

C

C

0

D

D

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 18 2 0 17.33 6 4 0 4.67 10 0 0 10.00 5 5 0 3.33 9 3 8 8.00 17 3 0 16.00 59.33 396.39



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 17.33 4.67 10.00 3.33 8.00 16.00 59.33 396.39

KÜMİLATİF ORTALAMA 17.33 4.67 10.00 3.33 8.00 16.00 59.33 396.39

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A b -
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C C +
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B a -

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD c -
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C d -
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B B +

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C d -

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A A +
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A d -
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C a -
3 E.8.2.3. Stating personal opin B a -
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A b -
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
7 E.8.3.2. Expressing preference B B +
8 E.8.4.1. Following phone conve D D +
9 E.8.2.2. Expressing preference C C +

10 E.8.4.1. Following phone conve D a -

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D D +
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C C +
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A A +
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C C +
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C C +
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A A +

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B c -
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D b -
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D b -
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B B +
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C b -
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D a -
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B a -
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C C +
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

EMİR BER MEN
8/D - 67
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

230.479
Yüzdelik Dilim (%)

61.95

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   18 Sıra:   67 Sıra:   67 Sıra:   913
Katılım:   22 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   303.798 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   6759
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 8 7 5 5.67

28

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 5 4 1 3.67

37

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 5 1 4 4.67

47

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 1 3 6 0.00

0

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 0 0 20 0.00

0

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 2 11 7 -1.67

0

90 21 26 43 46.10

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

D

2

B

a

3

A

4

A

A

5

B

d

6

A

b

7

A

b

8

D

9

A

0

B

B

1

C

d

2

D

D

3

C

C

4

B

c

5

C

C

6

C

d

7

B

8

A

A

9

D

D

0

B

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

A

A

3

D

a

4

B

c

5

A

b

6

C

C

7

D

D

8

C

d

9

B

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

C

3

A

A

4

B

B

5

D

D

6

A

7

B

B

8

A

c

9

D

D

0

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

2

C

C

3

B

c

4

A

b

5

A

6

C

7

B

8

D

9

C

d

0

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

C

3

D

4

A

5

C

6

A

7

C

8

C

9

A

0

B

1

A

2

B

3

D

4

D

5

B

6

C

7

D

8

C

9

B

0

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

b

2

B

a

3

C

d

4

D

5

A

A

6

D

b

7

D

8

B

9

D

a

0

B

a

1

C

b

2

C

3

D

4

B

a

5

A

d

6

B

B

7

C

b

8

A

c

9

C

0

D

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 8 7 5 5.67 5 4 1 3.67 5 1 4 4.67 1 3 6 0.00 0 0 20 0.00 2 11 7 -1.67 12.34 230.48



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 5.67 3.67 4.67 0.00 0.00 -1.67 12.34 230.48

KÜMİLATİF ORTALAMA 5.67 3.67 4.67 0.00 0.00 -1.67 12.34 230.48

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B a -
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B d -
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A b -
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A b -
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B c -
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C d -
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D a -
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B c -
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A b -
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C d -
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A c -
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
3 E.8.2.3. Stating personal opin B c -
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A b -
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C
7 E.8.3.2. Expressing preference B
8 E.8.4.1. Following phone conve D
9 E.8.2.2. Expressing preference C d -

10 E.8.4.1. Following phone conve D

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A b -
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C d -
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D b -
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D a -

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B a -
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C b -
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B a -
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A d -
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C b -
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A c -
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

EMİRDEVRİMPOLAT
8/D - 697
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

223.200
Yüzdelik Dilim (%)

65.34

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   19 Sıra:   69 Sıra:   69 Sıra:   938
Katılım:   22 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   303.798 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   7129
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 2 13 5 -2.33

0

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 4 6 0 2.00

20

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 5 5 0 3.33

33

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 2 4 4 0.67

7

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 8 9 3 5.00

25

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 3 11 6 -0.67

0

90 24 48 18 44.64

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

c

2

C

b

3

D

b

4

C

b

5

B

a

6

C

b

7

C

a

8

B

B

9

A

b

0

D

b

1

B

d

2

D

b

3

B

c

4

A

A

5

A

d

6

B

7

A

8

A

9

D

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

a

2

B

B

3

C

C

4

B

d

5

A

d

6

D

c

7

B

B

8

A

A

9

C

b

0

D

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

d

2

B

B

3

A

c

4

D

D

5

C

C

6

B

B

7

C

C

8

A

b

9

B

a

0

D

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

C

3

B

d

4

D

b

5

C

d

6

D

c

7

A

8

C

9

B

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

d

2

D

c

3

D

b

4

B

a

5

C

C

6

D

a

7

C

C

8

B

B

9

D

D

0

B

B

1

C

d

2

D

b

3

A

A

4

C

C

5

A

A

6

C

d

7

C

b

8

A

9

B

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

d

2

D

b

3

B

a

4

A

d

5

B

a

6

C

C

7

A

b

8

C

d

9

D

b

0

A

A

1

B

d

2

C

3

D

4

A

5

D

c

6

D

7

B

B

8

D

9

B

0

C

b

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 2 13 5 -2.33 4 6 0 2.00 5 5 0 3.33 2 4 4 0.67 8 9 3 5.00 3 11 6 -0.67 8.00 223.20



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 -2.33 2.00 3.33 0.67 5.00 -0.67 8.00 223.20

KÜMİLATİF ORTALAMA -2.33 2.00 3.33 0.67 5.00 -0.67 8.00 223.20

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B c -
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C b -
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D b -
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C b -
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B a -
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C b -
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C a -
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A b -

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D b -
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B d -
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D b -
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B c -
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A d -
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C a -
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B B +
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B d -
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A d -
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D c -
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A A +
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C b -

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD c -

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A d -
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A c -
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A b -
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B a -

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D c -

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
3 E.8.3.2. Expressing preference B d -
4 E.8.4.1. Following phone conve D b -
5 E.8.2.2. Expressing preference C d -
6 E.8.4.1. Following phone conve D c -
7 E.8.3.1. Describing simple pro A
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C
9 E.8.2.3. Stating personal opin B

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B d -
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D c -
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D b -
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B a -
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D a -
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C C +
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B B +
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D D +

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB B +
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C d -
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D b -

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A A +
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C C +
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A A +
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C d -
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C b -
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C d -
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D b -
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B a -
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A d -
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B a -
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A b -
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C d -
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D b -

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B d -
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D c -
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C b -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

EZGİ DALKILIÇ
8/D - 670
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

317.451
Yüzdelik Dilim (%)

29.71

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   8 Sıra:   35 Sıra:   35 Sıra:   549
Katılım:   22 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   303.798 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   3241
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 13 7 0 10.67

53

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 5 5 0 3.33

33

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 1 0 8.67

87

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 3 7 0 0.67

7

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 7 6 7 5.00

25

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 11 9 0 8.00

40

90 48 35 7 63.49

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

c

2

B

B

3

A

d

4

A

A

5

B

a

6

A

A

7

A

b

8

D

D

9

A

A

0

B

B

1

C

d

2

D

a

3

C

C

4

B

B

5

C

C

6

C

a

7

B

B

8

A

A

9

D

D

0

B

B

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

A

A

3

D

a

4

B

B

5

A

d

6

C

C

7

D

c

8

C

d

9

B

c

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

A

A

4

B

B

5

D

D

6

A

b

7

B

B

8

A

A

9

D

D

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

d

2

C

C

3

B

d

4

A

A

5

A

c

6

C

b

7

B

d

8

D

D

9

C

d

0

D

a

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

D

b

4

A

A

5

C

C

6

A

7

C

a

8

C

b

9

A

d

0

B

B

1

A

A

2

B

c

3

D

4

D

5

B

6

C

7

D

8

C

b

9

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

c

3

C

a

4

D

b

5

A

A

6

D

D

7

D

D

8

B

B

9

D

D

0

B

a

1

C

a

2

C

C

3

D

b

4

B

a

5

A

b

6

B

B

7

C

C

8

A

d

9

C

C

0

D

D

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 13 7 0 10.67 5 5 0 3.33 9 1 0 8.67 3 7 0 0.67 7 6 7 5.00 11 9 0 8.00 36.34 317.45



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 10.67 3.33 8.67 0.67 5.00 8.00 36.34 317.45

KÜMİLATİF ORTALAMA 10.67 3.33 8.67 0.67 5.00 8.00 36.34 317.45

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D c -
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A d -
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B a -
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A b -
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D a -
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C a -
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D a -
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD c -
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C d -
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B c -

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A d -
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
3 E.8.2.3. Stating personal opin B d -
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A c -
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C b -
7 E.8.3.2. Expressing preference B d -
8 E.8.4.1. Following phone conve D D +
9 E.8.2.2. Expressing preference C d -

10 E.8.4.1. Following phone conve D a -

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB B +
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D b -
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A A +
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C C +
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C a -
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C b -
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A d -

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B B +
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B c -

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C b -
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D D +

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B c -
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C a -
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D b -
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B a -
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C a -
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D b -
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B a -
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A b -
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A d -
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

FADİ KERBUCE
8/D - 694
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

184.142
Yüzdelik Dilim (%)

91.85

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   22 Sıra:   76 Sıra:   76 Sıra:   1024
Katılım:   22 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   303.798 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   10021
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 3 17 0 -2.67

0

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 3 7 0 0.67

7

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 2 8 0 -0.67

0

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 3 7 0 0.67

7

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 4 16 0 -1.33

0

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 5 15 0 0.00

0

90 20 70 0 36.83

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

b

2

B

d

3

A

d

4

A

c

5

B

B

6

A

c

7

A

b

8

D

a

9

A

d

0

B

c

1

C

b

2

D

a

3

C

C

4

B

d

5

C

C

6

C

b

7

B

a

8

A

b

9

D

c

0

B

d

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

a

2

A

A

3

D

b

4

B

B

5

A

c

6

C

C

7

D

c

8

C

d

9

B

d

0

C

d

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

d

2

C

d

3

A

d

4

B

d

5

D

D

6

A

d

7

B

d

8

A

d

9

D

D

0

C

d

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

c

2

C

C

3

B

c

4

A

c

5

A

c

6

C

C

7

B

c

8

D

c

9

C

a

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

a

2

C

a

3

D

a

4

A

A

5

C

a

6

A

A

7

C

a

8

C

a

9

A

A

0

B

a

1

A

A

2

B

a

3

D

a

4

D

a

5

B

a

6

C

a

7

D

a

8

C

a

9

B

a

0

D

b

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

d

2

B

d

3

C

d

4

D

D

5

A

d

6

D

D

7

D

D

8

B

d

9

D

D

0

B

d

1

C

d

2

C

d

3

D

D

4

B

d

5

A

d

6

B

d

7

C

d

8

A

d

9

C

d

0

D

c

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 3 17 0 -2.67 3 7 0 0.67 2 8 0 -0.67 3 7 0 0.67 4 16 0 -1.33 5 15 0 0.00 -3.33 184.14



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 -2.67 0.67 -0.67 0.67 -1.33 0.00 -3.33 184.14

KÜMİLATİF ORTALAMA -2.67 0.67 -0.67 0.67 -1.33 0.00 -3.33 184.14

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D b -
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B d -
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A d -
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A c -
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A c -
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A b -
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D a -
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A d -

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B c -
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C b -
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D a -
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B d -
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C b -
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B a -
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A b -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D c -
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B d -

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B a -
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D b -
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A c -
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD c -
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C d -
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B d -

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C d -

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B d -
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C d -
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A d -
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B d -
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A d -
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B d -
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A d -
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C d -

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A c -
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
3 E.8.2.3. Stating personal opin B c -
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A c -
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A c -
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
7 E.8.3.2. Expressing preference B c -
8 E.8.4.1. Following phone conve D c -
9 E.8.2.2. Expressing preference C a -

10 E.8.4.1. Following phone conve D D +

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB a -
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C a -
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D a -
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A A +
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C a -
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A A +
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C a -
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C a -
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A A +

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B a -
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B a -

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D a -
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D a -
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B a -
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C a -
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D a -
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C a -
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B a -
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D b -

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A d -
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B d -
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C d -
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D D +
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A d -
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B d -
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B d -
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C d -
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C d -
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B d -
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A d -
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B d -
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C d -
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A d -
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C d -
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D c -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

GÖZDE BAYRAKTAR
8/D - 673
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

373.009
Yüzdelik Dilim (%)

15.29

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   4 Sıra:   14 Sıra:   14 Sıra:   322
Katılım:   22 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   303.798 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   1668
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 17 2 1 16.33

82

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 2 7 1 -0.33

0

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 0 1 9.00

90

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 8 3 9 7.00

35

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 15 5 0 13.33

67

90 59 19 12 74.60

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

D

D

4

C

C

5

B

B

6

C

C

7

C

C

8

B

B

9

A

A

0

D

D

1

B

B

2

D

c

3

B

B

4

A

A

5

A

A

6

B

7

A

A

8

A

c

9

D

D

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

a

2

B

d

3

C

b

4

B

5

A

c

6

D

c

7

B

B

8

A

d

9

C

C

0

D

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

2

B

B

3

A

A

4

D

D

5

C

C

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

C

3

B

B

4

D

D

5

C

C

6

D

a

7

A

A

8

C

C

9

B

d

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

a

2

D

D

3

D

4

B

5

C

C

6

D

7

C

b

8

B

9

D

D

0

B

B

1

C

a

2

D

3

A

4

C

C

5

A

6

C

7

C

C

8

A

9

B

B

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

D

D

3

B

B

4

A

A

5

B

B

6

C

C

7

A

b

8

C

C

9

D

D

0

A

A

1

B

c

2

C

C

3

D

b

4

A

A

5

D

D

6

D

D

7

B

B

8

D

c

9

B

a

0

C

C

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 17 2 1 16.33 2 7 1 -0.33 9 0 1 9.00 8 2 0 7.33 8 3 9 7.00 15 5 0 13.33 52.66 373.01



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 16.33 -0.33 9.00 7.33 7.00 13.33 52.66 373.01

KÜMİLATİF ORTALAMA 16.33 -0.33 9.00 7.33 7.00 13.33 52.66 373.01

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C C +
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D c -
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A c -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C a -
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B d -
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C b -
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A c -
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D c -
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD c -

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
3 E.8.3.2. Expressing preference B B +
4 E.8.4.1. Following phone conve D D +
5 E.8.2.2. Expressing preference C C +
6 E.8.4.1. Following phone conve D a -
7 E.8.3.1. Describing simple pro A A +
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
9 E.8.2.3. Stating personal opin B d -

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B a -
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D D +
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C b -
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D D +

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB B +
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C a -
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C C +
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C C +
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B B +
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A b -
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B c -
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D b -
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D c -
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B a -
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C C +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

HADİ MİRA
8/D - 667
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

348.571
Yüzdelik Dilim (%)

20.67

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   5 Sıra:   21 Sıra:   21 Sıra:   408
Katılım:   22 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   303.798 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   2255
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 13 6 1 11.00

55

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 5 5 0 3.33

33

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 4 5 1 2.33

23

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 6 6 8 4.00

20

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 18 2 0 17.33

87

90 54 26 10 69.71

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

d

3

D

D

4

C

C

5

B

B

6

C

C

7

C

C

8

B

B

9

A

A

0

D

D

1

B

B

2

D

c

3

B

d

4

A

5

A

A

6

B

a

7

A

b

8

A

b

9

D

D

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

B

a

3

C

C

4

B

c

5

A

A

6

D

c

7

B

a

8

A

d

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

B

3

A

d

4

D

D

5

C

C

6

B

B

7

C

a

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

a

3

B

B

4

D

5

C

C

6

D

b

7

A

d

8

C

d

9

B

c

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

D

a

3

D

b

4

B

5

C

b

6

D

7

C

C

8

B

9

D

a

0

B

a

1

C

C

2

D

D

3

A

4

C

C

5

A

c

6

C

7

C

8

A

9

B

B

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

D

D

3

B

B

4

A

A

5

B

B

6

C

C

7

A

A

8

C

C

9

D

D

0

A

A

1

B

B

2

C

C

3

D

D

4

A

A

5

D

D

6

D

D

7

B

B

8

D

c

9

B

B

0

C

d

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 13 6 1 11.00 5 5 0 3.33 8 2 0 7.33 4 5 1 2.33 6 6 8 4.00 18 2 0 17.33 45.32 348.57



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 11.00 3.33 7.33 2.33 4.00 17.33 45.32 348.57

KÜMİLATİF ORTALAMA 11.00 3.33 7.33 2.33 4.00 17.33 45.32 348.57

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D c -
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B d -
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B a -
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A b -
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A b -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C C +
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B a -
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B c -
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D c -
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B a -
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A A +
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A d -
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C a -
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C a -
3 E.8.3.2. Expressing preference B B +
4 E.8.4.1. Following phone conve D
5 E.8.2.2. Expressing preference C C +
6 E.8.4.1. Following phone conve D b -
7 E.8.3.1. Describing simple pro A d -
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C d -
9 E.8.2.3. Stating personal opin B c -

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B B +
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D a -
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D b -
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C b -
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C C +
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D a -

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB a -
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D D +

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C C +
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A c -
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B B +
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B B +
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D D +
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D c -
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C d -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

İREM İLAYDA IRMAK
8/D - 644
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

475.899
Yüzdelik Dilim (%)

1.15

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   1 Sıra:   2 Sıra:   2 Sıra:   27
Katılım:   22 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   303.798 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   125
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 17 3 0 16.00

80

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 0 1 9.00

90

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 1 0 8.67

87

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 20 0 0 20.00

100

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 20 0 0 20.00

100

90 83 6 1 95.18

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

c

2

B

B

3

A

A

4

A

A

5

B

B

6

A

A

7

A

c

8

D

D

9

A

A

0

B

B

1

C

d

2

D

D

3

C

C

4

B

B

5

C

C

6

C

C

7

B

B

8

A

A

9

D

D

0

B

B

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

c

2

A

A

3

D

D

4

B

B

5

A

d

6

C

C

7

D

D

8

C

C

9

B

B

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

A

A

4

B

B

5

D

D

6

A

A

7

B

B

8

A

9

D

D

0

C

C

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

C

3

B

B

4

A

A

5

A

A

6

C

C

7

B

B

8

D

D

9

C

C

0

D

a

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

D

D

4

A

A

5

C

C

6

A

A

7

C

C

8

C

C

9

A

A

0

B

B

1

A

A

2

B

B

3

D

D

4

D

D

5

B

B

6

C

C

7

D

D

8

C

C

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

B

3

C

C

4

D

D

5

A

A

6

D

D

7

D

D

8

B

B

9

D

D

0

B

B

1

C

C

2

C

C

3

D

D

4

B

B

5

A

A

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

C

C

0

D

D

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 17 3 0 16.00 8 2 0 7.33 9 0 1 9.00 9 1 0 8.67 20 0 0 20.00 20 0 0 20.00 81.00 475.90



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 16.00 7.33 9.00 8.67 20.00 20.00 81.00 475.90

KÜMİLATİF ORTALAMA 16.00 7.33 9.00 8.67 20.00 20.00 81.00 475.90

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D c -
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A c -
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B c -
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C C +
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B B +

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A A +
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A A +
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
3 E.8.2.3. Stating personal opin B B +
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
7 E.8.3.2. Expressing preference B B +
8 E.8.4.1. Following phone conve D D +
9 E.8.2.2. Expressing preference C C +

10 E.8.4.1. Following phone conve D a -

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB B +
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D D +
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A A +
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C C +
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A A +
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C C +
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C C +
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A A +

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B B +
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B B +

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D D +
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D D +
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B B +
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D D +
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C C +
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B B +
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D D +

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B B +
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D D +
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C C +
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

MUHAMMED BATAYHİ
8/D - 684
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

331.036
Yüzdelik Dilim (%)

25.60

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   7 Sıra:   30 Sıra:   30 Sıra:   489
Katılım:   22 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   303.798 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   2793
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 11 8 1 8.33

42

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 1 0 8.67

87

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 5 2 3 4.33

43

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 1 3 16 0.00

0

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 18 2 0 17.33

87

90 52 18 20 66.21

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

d

3

D

a

4

C

C

5

B

B

6

C

C

7

C

a

8

B

c

9

A

A

0

D

D

1

B

B

2

D

c

3

B

4

A

A

5

A

A

6

B

a

7

A

c

8

A

c

9

D

D

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

d

2

B

c

3

C

C

4

B

B

5

A

A

6

D

D

7

B

B

8

A

A

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

B

3

A

A

4

D

D

5

C

a

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

C

3

B

d

4

D

5

C

C

6

D

D

7

A

d

8

C

9

B

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

D

3

D

4

B

5

C

a

6

D

7

C

a

8

B

9

D

0

B

1

C

2

D

3

A

4

C

C

5

A

6

C

7

C

8

A

9

B

c

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

D

b

3

B

B

4

A

A

5

B

B

6

C

C

7

A

A

8

C

C

9

D

D

0

A

A

1

B

B

2

C

C

3

D

c

4

A

A

5

D

D

6

D

D

7

B

B

8

D

D

9

B

B

0

C

C

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 11 8 1 8.33 8 2 0 7.33 9 1 0 8.67 5 2 3 4.33 1 3 16 0.00 18 2 0 17.33 45.99 331.04



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 8.33 7.33 8.67 4.33 0.00 17.33 45.99 331.04

KÜMİLATİF ORTALAMA 8.33 7.33 8.67 4.33 0.00 17.33 45.99 331.04

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D a -
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C a -
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B c -
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D c -
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B a -
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A c -
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A c -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C d -
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B c -
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A A +
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A A +
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C a -
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
3 E.8.3.2. Expressing preference B d -
4 E.8.4.1. Following phone conve D
5 E.8.2.2. Expressing preference C C +
6 E.8.4.1. Following phone conve D D +
7 E.8.3.1. Describing simple pro A d -
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C
9 E.8.2.3. Stating personal opin B

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C a -
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C a -
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C C +
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B c -
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D b -
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B B +
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D c -
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C C +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

MUHAMMED HUNU
8/D - 681
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

281.348
Yüzdelik Dilim (%)

42.39

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   15 Sıra:   56 Sıra:   56 Sıra:   709
Katılım:   22 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   303.798 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   4625
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 11 8 1 8.33

42

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 5 5 0 3.33

33

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 7 3 0 6.00

60

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 3 7 0 0.67

7

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 1 1 18 0.67

3

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 10 7 3 7.67

38

90 37 31 22 56.27

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

a

2

C

d

3

D

D

4

C

C

5

B

B

6

C

C

7

C

C

8

B

B

9

A

A

0

D

D

1

B

B

2

D

c

3

B

d

4

A

5

A

A

6

B

a

7

A

c

8

A

c

9

D

D

0

A

b

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

B

a

3

C

C

4

B

c

5

A

A

6

D

c

7

B

a

8

A

d

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

B

3

A

d

4

D

D

5

C

d

6

B

B

7

C

a

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

a

3

B

a

4

D

a

5

C

a

6

D

a

7

A

A

8

C

a

9

B

a

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

D

3

D

4

B

5

C

b

6

D

7

C

8

B

9

D

0

B

1

C

2

D

3

A

4

C

5

A

6

C

7

C

8

A

9

B

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

D

D

3

B

a

4

A

A

5

B

c

6

C

C

7

A

A

8

C

C

9

D

D

0

A

b

1

B

a

2

C

C

3

D

D

4

A

b

5

D

b

6

D

c

7

B

B

8

D

9

B

0

C

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 11 8 1 8.33 5 5 0 3.33 7 3 0 6.00 3 7 0 0.67 1 1 18 0.67 10 7 3 7.67 26.67 281.35



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 8.33 3.33 6.00 0.67 0.67 7.67 26.67 281.35

KÜMİLATİF ORTALAMA 8.33 3.33 6.00 0.67 0.67 7.67 26.67 281.35

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B a -
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D c -
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B d -
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B a -
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A c -
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A c -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A b -

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C C +
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B a -
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B c -
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D c -
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B a -
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A A +
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A d -
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C d -
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C a -
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C a -
3 E.8.3.2. Expressing preference B a -
4 E.8.4.1. Following phone conve D a -
5 E.8.2.2. Expressing preference C a -
6 E.8.4.1. Following phone conve D a -
7 E.8.3.1. Describing simple pro A A +
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C a -
9 E.8.2.3. Stating personal opin B a -

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B B +
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C b -
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B a -
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B c -
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A b -
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D D +
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A b -
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D b -
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D c -
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

POYRAZ DALKILIÇ
8/D - 621
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

214.036
Yüzdelik Dilim (%)

69.73

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   21 Sıra:   72 Sıra:   72 Sıra:   957
Katılım:   22 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   303.798 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   7607
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 4 16 0 -1.33

0

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 4 6 0 2.00

20

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 5 5 0 3.33

33

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 1 9 0 -2.00

0

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 10 10 0 6.67

33

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 1 19 0 -5.33

0

90 25 65 0 42.81

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

D

c

2

B

B

3

A

b

4

A

d

5

B

a

6

A

d

7

A

c

8

D

c

9

A

A

0

B

B

1

C

a

2

D

b

3

C

d

4

B

a

5

C

C

6

C

b

7

B

d

8

A

c

9

D

b

0

B

a

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

c

2

A

A

3

D

D

4

B

d

5

A

A

6

C

d

7

D

c

8

C

b

9

B

B

0

C

a

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

A

A

4

B

c

5

D

b

6

A

A

7

B

d

8

A

d

9

D

D

0

C

b

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

d

2

C

a

3

B

c

4

A

b

5

A

b

6

C

C

7

B

d

8

D

b

9

C

a

0

D

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

D

c

4

A

A

5

C

b

6

A

d

7

C

d

8

C

C

9

A

A

0

B

B

1

A

A

2

B

d

3

D

D

4

D

b

5

B

a

6

C

a

7

D

D

8

C

C

9

B

d

0

D

b

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

d

2

B

a

3

C

b

4

D

b

5

A

c

6

D

D

7

D

a

8

B

a

9

D

b

0

B

c

1

C

a

2

C

a

3

D

c

4

B

d

5

A

d

6

B

d

7

C

b

8

A

b

9

C

d

0

D

b

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 4 16 0 -1.33 4 6 0 2.00 5 5 0 3.33 1 9 0 -2.00 10 10 0 6.67 1 19 0 -5.33 3.34 214.04



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 -1.33 2.00 3.33 -2.00 6.67 -5.33 3.34 214.04

KÜMİLATİF ORTALAMA -1.33 2.00 3.33 -2.00 6.67 -5.33 3.34 214.04

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(B) DC ÖC +-

1 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D c -
2 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
3 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A b -
4 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A d -
5 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B a -
6 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A d -
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A c -
8 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D c -
9 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

10 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
11 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C a -
12 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D b -
13 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C d -
14 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B a -
15 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
16 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C b -
17 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B d -
18 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A c -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D b -
20 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B a -

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(B) DC ÖC +-
1 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B c -
2 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
3 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
4 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B d -
5 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A A +
6 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C d -
7 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD c -
8 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C b -
9 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B B +

10 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C a -

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(B) DC ÖC +-
1 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
2 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
3 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
4 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B c -
5 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D b -
6 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A A +
7 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B d -
8 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A d -
9 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +

10 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C b -

Sr 4 İNGİLİZCE(B) DC ÖC +-
1 E.8.3.1. Describing simple pro A d -
2 E.8.4.2. Stating decisions tak C a -
3 E.8.2.3. Stating personal opin B c -
4 E.8.1.1. Accepting and refusin A b -
5 E.8.1.2. Making simple inquiri A b -
6 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
7 E.8.3.2. Expressing preference B d -
8 E.8.4.1. Following phone conve D b -
9 E.8.2.2. Expressing preference C a -

10 E.8.4.1. Following phone conve D c -

Sr 5 MATEMATİK(B) DC ÖC +-
1 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB B +
2 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
3 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D c -
4 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A A +
5 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C b -
6 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A d -
7 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C d -
8 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C C +
9 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A A +

10 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B B +
11 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +
12 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B d -

13 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D D +
14 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D b -
15 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B a -
16 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C a -
17 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D D +
18 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C C +
19 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B d -
20 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D b -

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(B) DC ÖC +-
1 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A d -
2 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
3 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C b -
4 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D b -
5 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A c -
6 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
7 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D a -
8 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B a -
9 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D b -

10 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B c -
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C a -
12 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C a -
13 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D c -
14 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B d -
15 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A d -
16 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B d -
17 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C b -
18 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A b -
19 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C d -
20 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D b -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

SAMET KÖRMEN
8/D - 600
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

303.228
Yüzdelik Dilim (%)

34.65

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   12 Sıra:   46 Sıra:   46 Sıra:   617
Katılım:   22 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   303.798 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   3780
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 10 9 1 7.00

35

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 4 6 0 2.00

20

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 7 2 1 6.33

63

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 3 1 6 2.67

27

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 3 7 10 0.67

3

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 16 4 0 14.67

73

90 43 29 18 60.65

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

D

b

4

C

C

5

B

a

6

C

C

7

C

C

8

B

B

9

A

b

0

D

a

1

B

c

2

D

D

3

B

4

A

A

5

A

c

6

B

a

7

A

c

8

A

c

9

D

D

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

d

2

B

B

3

C

d

4

B

B

5

A

c

6

D

D

7

B

a

8

A

d

9

C

a

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

b

2

B

B

3

A

A

4

D

D

5

C

C

6

B

B

7

C

d

8

A

A

9

B

B

0

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

2

C

3

B

4

D

5

C

6

D

D

7

A

d

8

C

C

9

B

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

D

b

3

D

c

4

B

a

5

C

a

6

D

7

C

a

8

B

9

D

0

B

a

1

C

C

2

D

3

A

4

C

C

5

A

6

C

7

C

8

A

9

B

c

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

D

c

3

B

B

4

A

A

5

B

B

6

C

C

7

A

A

8

C

C

9

D

D

0

A

A

1

B

a

2

C

C

3

D

c

4

A

A

5

D

D

6

D

b

7

B

B

8

D

D

9

B

B

0

C

C

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 10 9 1 7.00 4 6 0 2.00 7 2 1 6.33 3 1 6 2.67 3 7 10 0.67 16 4 0 14.67 33.34 303.23



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 7.00 2.00 6.33 2.67 0.67 14.67 33.34 303.23

KÜMİLATİF ORTALAMA 7.00 2.00 6.33 2.67 0.67 14.67 33.34 303.23

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C C +
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D b -
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B a -
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A b -

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D a -
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B c -
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A c -
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B a -
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A c -
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A c -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C d -
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B B +
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C d -
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A c -
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B a -
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C a -

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C d -
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C
3 E.8.3.2. Expressing preference B
4 E.8.4.1. Following phone conve D
5 E.8.2.2. Expressing preference C
6 E.8.4.1. Following phone conve D D +
7 E.8.3.1. Describing simple pro A d -
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
9 E.8.2.3. Stating personal opin B

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A A +

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B B +
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D b -
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D c -
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B a -
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C a -
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C a -
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB a -
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C C +
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B c -
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D c -
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D c -
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D b -
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C C +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

SUAT ARDIÇ
8/D - 657
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

245.339
Yüzdelik Dilim (%)

55.92

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   17 Sıra:   64 Sıra:   64 Sıra:   866
Katılım:   22 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   303.798 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   6101
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 5 15 0 0.00

0

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 5 5 0 3.33

33

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 2 8 0 -0.67

0

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 3 7 0 0.67

7

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 0 0 20 0.00

0

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 12 4 4 10.67

53

90 27 39 24 49.07

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

a

3

D

D

4

C

C

5

B

c

6

C

a

7

C

d

8

B

B

9

A

d

0

D

a

1

B

d

2

D

a

3

B

c

4

A

b

5

A

A

6

B

a

7

A

c

8

A

d

9

D

b

0

A

d

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

d

2

B

B

3

C

C

4

B

a

5

A

A

6

D

D

7

B

c

8

A

d

9

C

C

0

D

a

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

c

2

B

a

3

A

b

4

D

D

5

C

b

6

B

d

7

C

a

8

A

c

9

B

B

0

D

b

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

d

3

B

B

4

D

b

5

C

C

6

D

a

7

A

d

8

C

b

9

B

a

0

A

c

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

D

3

D

4

B

5

C

6

D

7

C

8

B

9

D

0

B

1

C

2

D

3

A

4

C

5

A

6

C

7

C

8

A

9

B

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

2

D

b

3

B

B

4

A

A

5

B

B

6

C

C

7

A

A

8

C

C

9

D

0

A

A

1

B

a

2

C

C

3

D

D

4

A

d

5

D

6

D

D

7

B

8

D

D

9

B

B

0

C

a

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 5 15 0 0.00 5 5 0 3.33 2 8 0 -0.67 3 7 0 0.67 0 0 20 0.00 12 4 4 10.67 14.00 245.34



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 0.00 3.33 -0.67 0.67 0.00 10.67 14.00 245.34

KÜMİLATİF ORTALAMA 0.00 3.33 -0.67 0.67 0.00 10.67 14.00 245.34

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C a -
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B c -
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C a -
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C d -
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A d -

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D a -
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B d -
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D a -
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B c -
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A b -
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B a -
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A c -
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A d -
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D b -
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A d -

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C d -
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B B +
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B a -
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B c -
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD a -

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A c -
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B a -
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A b -
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C b -
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B d -
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C a -
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A c -
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D b -

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C d -
3 E.8.3.2. Expressing preference B B +
4 E.8.4.1. Following phone conve D b -
5 E.8.2.2. Expressing preference C C +
6 E.8.4.1. Following phone conve D a -
7 E.8.3.1. Describing simple pro A d -
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C b -
9 E.8.2.3. Stating personal opin B a -

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A c -

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D b -
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B a -
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D D +
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A d -
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C a -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

SUDE NAZ AYDIN
8/D - 671
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

306.199
Yüzdelik Dilim (%)

33.65

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   10 Sıra:   44 Sıra:   44 Sıra:   604
Katılım:   22 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   303.798 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   3671
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 10 8 2 7.33

37

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 3 5 2 1.33

13

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 6 2 2 5.33

53

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 4 2 4 3.33

33

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 5 4 11 3.67

18

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 13 4 3 11.67

58

90 41 25 24 61.24

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

d

3

D

4

C

b

5

B

B

6

C

a

7

C

C

8

B

B

9

A

A

0

D

D

1

B

a

2

D

D

3

B

c

4

A

d

5

A

A

6

B

a

7

A

c

8

A

9

D

D

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

d

2

B

d

3

C

4

B

5

A

c

6

D

c

7

B

B

8

A

d

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

b

2

B

B

3

A

b

4

D

D

5

C

C

6

B

B

7

C

8

A

A

9

B

B

0

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

2

C

C

3

B

B

4

D

c

5

C

6

D

D

7

A

A

8

C

9

B

0

A

b

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

2

D

3

D

4

B

5

C

C

6

D

D

7

C

C

8

B

a

9

D

0

B

1

C

C

2

D

3

A

4

C

b

5

A

6

C

7

C

d

8

A

9

B

d

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

D

D

3

B

B

4

A

5

B

B

6

C

a

7

A

A

8

C

C

9

D

D

0

A

A

1

B

B

2

C

C

3

D

D

4

A

d

5

D

6

D

D

7

B

B

8

D

9

B

a

0

C

a

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 10 8 2 7.33 3 5 2 1.33 6 2 2 5.33 4 2 4 3.33 5 4 11 3.67 13 4 3 11.67 32.66 306.20



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 7.33 1.33 5.33 3.33 3.67 11.67 32.66 306.20

KÜMİLATİF ORTALAMA 7.33 1.33 5.33 3.33 3.67 11.67 32.66 306.20

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C b -
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C a -
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B a -
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B c -
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A d -
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B a -
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A c -
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C d -
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B d -
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A c -
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D c -
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A d -
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A b -
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A b -
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
3 E.8.3.2. Expressing preference B B +
4 E.8.4.1. Following phone conve D c -
5 E.8.2.2. Expressing preference C
6 E.8.4.1. Following phone conve D D +
7 E.8.3.1. Describing simple pro A A +
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C
9 E.8.2.3. Stating personal opin B

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A b -

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C C +
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D D +
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C C +
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B a -
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C b -
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C d -
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B d -
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A A +

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C a -
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B B +
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D D +
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A d -
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B a -
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C a -



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

YASİN MERT ÜNAL
8/D - 619
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

302.183
Yüzdelik Dilim (%)

34.94

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   13 Sıra:   47 Sıra:   47 Sıra:   619
Katılım:   22 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   303.798 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   3812
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 10 10 0 6.67

33

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 7 3 0 6.00

60

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 5 5 0 3.33

33

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 3 7 0 0.67

7

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 4 4 12 2.67

13

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 14 5 1 12.33

62

90 43 34 13 60.44

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

C

3

D

D

4

C

C

5

B

B

6

C

C

7

C

C

8

B

B

9

A

d

0

D

D

1

B

c

2

D

b

3

B

a

4

A

c

5

A

d

6

B

d

7

A

b

8

A

A

9

D

c

0

A

d

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

B

B

3

C

C

4

B

d

5

A

A

6

D

c

7

B

B

8

A

A

9

C

b

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

B

3

A

A

4

D

c

5

C

d

6

B

c

7

C

b

8

A

A

9

B

c

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

d

2

C

C

3

B

B

4

D

c

5

C

d

6

D

a

7

A

c

8

C

b

9

B

B

0

A

d

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

a

2

D

a

3

D

4

B

5

C

6

D

7

C

C

8

B

B

9

D

0

B

a

1

C

2

D

D

3

A

4

C

C

5

A

6

C

7

C

d

8

A

9

B

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

D

b

3

B

4

A

d

5

B

d

6

C

C

7

A

A

8

C

C

9

D

D

0

A

A

1

B

B

2

C

C

3

D

D

4

A

A

5

D

c

6

D

b

7

B

B

8

D

D

9

B

B

0

C

C

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 10 10 0 6.67 7 3 0 6.00 5 5 0 3.33 3 7 0 0.67 4 4 12 2.67 14 5 1 12.33 31.67 302.18



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 6.67 6.00 3.33 0.67 2.67 12.33 31.67 302.18

KÜMİLATİF ORTALAMA 6.67 6.00 3.33 0.67 2.67 12.33 31.67 302.18

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C C +
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A d -

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B c -
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D b -
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B a -
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A c -
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A d -
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B d -
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A b -
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D c -
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A d -

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C C +
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B B +
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B d -
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D c -
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A A +
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C b -

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A A +
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A A +
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D c -
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C d -
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B c -
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C b -
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B c -

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A d -
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C C +
3 E.8.3.2. Expressing preference B B +
4 E.8.4.1. Following phone conve D c -
5 E.8.2.2. Expressing preference C d -
6 E.8.4.1. Following phone conve D a -
7 E.8.3.1. Describing simple pro A c -
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C b -
9 E.8.2.3. Stating personal opin B B +

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A d -

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B a -
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D a -
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C C +
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B B +
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB a -
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D D +

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C C +
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C d -
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D b -
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A d -
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B d -
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B B +
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D D +
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D c -
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D b -
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D D +
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C C +



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

Öğrenci
Sınıfı / Ögr. No
Kurum

YUŞUF ALAKÖSE
8/D - 629
Kazım Karabekir Ortaokulu

İl / İlçe Adana - YÜREĞİR

PUAN

393.467
Yüzdelik Dilim (%)

11.76

ŞUBE KURUM İLÇE İL
Sıra:   3 Sıra:   12 Sıra:   12 Sıra:   257
Katılım:   22 Katılım:   78 Katılım:   78 Katılım:   1033
Ortalama:   303.798 Ortalama:   314.889 Ortalama:   314.889 Ortalama:   329.597

GENEL
Sıra:   1283
Katılım:   10910
Ortalama:   277.523

TÜ
RK

ÇE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 19 1 0 18.67

93

İN
KI

LA
P T

AR
İH

İ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 8 2 0 7.33

73

Dİ
N 

KÜ
LT

ÜR
Ü

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 9 1 0 8.67

87

İN
Gİ

LİZ
CE

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

10 7 3 0 6.00

60

MA
TE

MA
TİK

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 5 3 12 4.00

20

FE
N 

Bİ
LİM

LE
Rİ

Soru Sayısı Doğru Yanlış Boş Net

20 18 2 0 17.33

87

90 66 12 12 78.69

SORU SAYISI DOĞRU YANLIŞ BOŞ BAŞARI %

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

C

d

3

D

D

4

C

C

5

B

B

6

C

C

7

C

C

8

B

B

9

A

A

0

D

D

1

B

B

2

D

D

3

B

B

4

A

A

5

A

A

6

B

B

7

A

A

8

A

A

9

D

D

0

A

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

d

2

B

d

3

C

C

4

B

B

5

A

A

6

D

D

7

B

B

8

A

A

9

C

C

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

B

B

3

A

b

4

D

D

5

C

C

6

B

B

7

C

C

8

A

A

9

B

B

0

D

D

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

A

A

2

C

b

3

B

B

4

D

a

5

C

C

6

D

D

7

A

A

8

C

C

9

B

B

0

A

d

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

B

B

2

D

3

D

4

B

5

C

b

6

D

7

C

C

8

B

9

D

a

0

B

a

1

C

C

2

D

3

A

4

C

C

5

A

6

C

7

C

8

A

9

B

B

0

A

Soru Numaraları

Doğ. Cevaplar

Öğr. Cevaplar

Başarı %

1

C

C

2

D

D

3

B

B

4

A

A

5

B

B

6

C

C

7

A

A

8

C

C

9

D

D

0

A

A

1

B

B

2

C

C

3

D

D

4

A

A

5

D

D

6

D

D

7

B

B

8

D

c

9

B

B

0

C

d

ÖNCEKİ SINAV DEĞERLENDİRME
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N
8.SINIF KURUMSAL 3 19 1 0 18.67 8 2 0 7.33 9 1 0 8.67 7 3 0 6.00 5 3 12 4.00 18 2 0 17.33 62.00 393.47



ÖĞRENCİ SINAV
SONUÇ BELGESİ 8.SINIF KURUMSAL 3

ÖĞRENCİ KARNE SINAV ORTALAMA
Sinav Adı TÜRKÇE İNKILAP TARİH DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam Net 7-8.SINIFLAR

8.SINIF KURUMSAL 3 18.67 7.33 8.67 6.00 4.00 17.33 62.00 393.47

KÜMİLATİF ORTALAMA 18.67 7.33 8.67 6.00 4.00 17.33 62.00 393.47

KAZANIMLAR
Sr 1 TÜRKÇE(A) DC ÖC +-

1 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
2 T.8.3.6. Deyim, atasözü ve o C d -
3 T.8.3.21. Metnin içeriğini y D D +
4 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar C C +
5 T.8.3.5. Bağlamdan yararlanar B B +
6 T.8.3.7. Metindeki söz sanatl C C +
7 T.8.3.21. Metnin içeriğini y C C +
8 T.8.3.26. Metin türlerini ayı B B +
9 T.8.3.17. Metnin ana fikrini/a A A +

10 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
11 T.8.3.21. Metnin içeriğini y B B +
12 T.8.3.27. Görsellerle ilgili D D +
13 T.8.3.9. Fiilimsilerin cümled B B +
14 T.8.4.18. Cümlenin ögelerini A A +
15 T.8.3.34. Okuduklarında kullan A A +
16 T.8.4.16. Yazdıklarını düzenl B B +
17 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı A A +
18 T.8.3.21. Metnin içeriğini y A A +
19 T.8.3.22. Metinde ele alınan s D D +
20 T.8.3.32. Grafik, tablo ve çi A A +

Sr 2 İNKILAP TARİHİ(A) DC ÖC +-
1 İTA.8.2.8. Mustafa Kemal’in ve C d -
2 İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaş B d -
3 İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin C C +
4 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne B B +
5 İTA.8.2.6. Misakımilli’nin kab A A +
6 İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaş D D +
7 İTA.8.2.7. Büyük Millet Meclis B B +
8 İTA.8.3.1. Millî Mücadele Döne A A +
9 İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in as C C +

10 İTA.8.1.3. Gençlik döneminde MD D +

Sr 3 DİN KÜLTÜRÜ(A) DC ÖC +-
1 D.8.1.1. Kader ve kaza inancın A A +
2 D.8.2.5. Maûn suresini okur, a B B +
3 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve A b -
4 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade D D +
5 D.8.2.1. İslam’ın paylaşma ve C C +
6 D.8.2.2. Zekât ve sadaka ibade B B +
7 D.8.1.2. İnsanın ilmi, iradesi C C +
8 D.8.2.4. Hz. Şuayb’in (a.s.) h A A +
9 D.8.1.3. Kaza ve kader ile ilg B B +

10 D.8.2.3. Zekât, infak ve sadak D D +

Sr 4 İNGİLİZCE(A) DC ÖC +-
1 E.8.1.2. Making simple inquiri A A +
2 E.8.3.3. Making simple inquiri C b -
3 E.8.3.2. Expressing preference B B +
4 E.8.4.1. Following phone conve D a -
5 E.8.2.2. Expressing preference C C +
6 E.8.4.1. Following phone conve D D +
7 E.8.3.1. Describing simple pro A A +
8 E.8.4.2. Stating decisions tak C C +
9 E.8.2.3. Stating personal opin B B +

10 E.8.1.1. Accepting and refusin A d -

Sr 5 MATEMATİK(A) DC ÖC +-
1 M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı B B +
2 M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerd D
3 M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerd D
4 M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilg B
5 M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası C b -
6 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e D
7 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai C C +
8 M.8.1.3.1. Tam kare pozitif ta B
9 M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin D a -

10 M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kaB a -
11 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam C C +
12 M.8.4.1.2. Verileri sütun, dai D

13 M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam A
14 M.8.1.2.3. Sayıların ondalık g C C +
15 M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok kü A
16 M.8.1.1.2. İki doğal sayının e C
17 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol C
18 M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tan A
19 M.8.4.1.1. En fazla üç veri gr B B +
20 M.8.5.1.5. Basit bir olayın ol A

Sr 6 FEN BİLİMLERİ(A) DC ÖC +-
1 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayl C C +
2 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu D D +
3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumu B B +
4 F.8.2.2.3. Akraba evliliklerin A A +
5 F.8.2.3.2. Örneklerden yola çı B B +
6 F.8.2.1.2. DNA’nın yapısını mo C C +
7 F.8.2.1.3. DNA’nın kendini nas A A +
8 F.8.2.4.1. Canlıların yaşadıkl C C +
9 F.8.2.5.1. Genetik mühendisliğ D D +

10 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz A A +
11 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki B B +
12 F.8.2.2.2. Tek karakter çapraz C C +
13 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki D D +
14 F.8.3.1.2. Sıvı basıncını etki A A +
15 F.8.3.1.3. Katı, sıvı ve gazla D D +
16 F.8.4.1.2. Elementleri periyod D D +
17 F.8.4.1.1. Periyodik sistemde, B B +
18 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa D c -
19 F.8.4.2.1. Fiziksel ve kimyasa B B +
20 F.8.3.1.1. Katı basıncını etki C d -


