
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI97 362 2659 37652

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,60 5 5 3,37 5 4 3,72 5 4 3,21 5 8 2,81 7 7 4,55 35 33 24,26 291,000

Okul Ortalaması 8 6 6,45 5 5 2,82 5 5 3,09 5 5 2,84 5 8 2,05 6 8 3,65 34 38 20,90 278,960

KATILIMLAR

1 70 EMRE BARDAKÇI 5C 14 1 13,67 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 13 2 12,33 14 1 13,67 64 11 60,34 450,719 1 1 1 73 1000
% 2,66

2 105 GÖKÇE YILMAZ 5D 13 2 12,33 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 13 1 12,67 12 2 11,33 62 11 58,33 436,102 1 2 3 120 1623
% 4,31

3 21 MEHMET ALİ UZ 5D 13 2 12,33 9 1 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 13 2 12,33 13 2 12,33 61 14 56,33 433,904 2 3 4 133 1738
% 4,62

4 16 İDİL SİMAY GEDİK 5A 14 1 13,67 5 5 3,33 7 3 6,00 9 0 9,00 10 3 9,00 13 1 12,67 58 13 53,67 422,770 1 4 7 183 2393
% 6,36

5 6 ÖMÜRHAN ÇAYIR 5D 15 0 15,00 5 5 3,33 10 0 10,00 7 3 6,00 12 3 11,00 10 5 8,33 59 16 53,66 422,135 3 5 8 186 2433
% 6,46

6 2 AYHAN ERDOĞAN 5A 13 2 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 12 3 11,00 12 3 11,00 59 16 53,66 420,849 2 6 9 196 2526
% 6,71

7 20 MURAT ESKİGÖLGE 5C 14 1 13,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 3 7,00 9 5 7,33 59 11 55,33 404,125 2 7 12 282 3800
% 10

8 17 MERVE OĞUZ 5D 12 3 11,00 3 7 0,67 7 3 6,00 8 2 7,33 11 4 9,67 12 2 11,33 53 21 46,00 395,978 4 8 14 322 4516
% 12

9 76 EYLÜL KIYDAL 5C 14 1 13,67 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 6 6 4,00 10 3 9,00 53 17 47,34 383,734 3 9 18 394 5627
% 15

10 205 MELEK BUSE YILDIRIM 5D 13 2 12,33 5 5 3,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 6 7,00 10 5 8,33 53 22 45,65 382,134 5 10 21 401 5764
% 15

11 103 YAŞAR GÜNAYDIN 5D 14 1 13,67 7 2 6,33 8 1 7,67 4 4 2,67 6 4 4,67 10 3 9,00 49 15 44,01 378,606 6 11 22 424 6125
% 16

12 26 RÜZGAR KOPTU 5D 11 4 9,67 4 6 2,00 8 2 7,33 6 4 4,67 10 2 9,33 10 5 8,33 49 23 41,33 372,144 7 12 27 474 6780
% 18

13 57 İSMAİL ÇABUK 5B 13 0 13,00 5 4 3,67 8 2 7,33 7 1 6,67 3 0 3,00 11 4 9,67 47 11 43,34 370,684 1 13 28 486 6932
% 18

14 120 ADEM KAYRA KUNT 5D 9 6 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 12 2 11,33 10 5 8,33 48 26 39,33 365,162 8 14 32 529 7585
% 20

15 138 BARAN YİĞİT YÜCETAŞ5A 10 4 8,67 6 3 5,00 7 3 6,00 6 4 4,67 8 5 6,33 11 2 10,33 48 21 41,00 364,057 3 15 33 537 7693
% 20

16 293 ÇINAR KIL Ç 5C 9 6 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 9 6 7,00 11 4 9,67 50 25 41,67 359,649 4 16 35 572 8213
% 22

17 207 MUSTAFA DUHA SEYHAN5A 9 6 7,00 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 11 4 9,67 10 5 8,33 48 27 39,00 358,227 4 17 37 588 8388
% 22

18 145 MELİKE KİBAR 5A 10 5 8,33 3 7 0,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 5 6,33 11 3 10,00 47 25 38,66 357,128 5 18 39 599 8519
% 23

19 38 AYŞE EYLÜL BOZ 5B 12 2 11,33 5 4 3,67 8 2 7,33 10 0 10,00 6 2 5,33 7 6 5,00 48 16 42,66 356,088 2 19 40 611 8633
% 23

20 108 HATİCE NAZ DURMAZ 5D 13 2 12,33 6 3 5,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 5 6,33 5 2 4,33 46 18 39,99 355,459 9 20 41 621 8717
% 23

21 72 ERDEM CAN 5C 13 2 12,33 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 8 7 5,67 8 7 5,67 47 28 37,68 352,388 5 21 43 640 9079
% 24

22 25 RABİA SU BAĞLAR 5A 12 3 11,00 6 4 4,67 7 3 6,00 5 4 3,67 7 6 5,00 7 7 4,67 44 27 35,01 337,563 6 22 54 770 10914
% 29

23 276 DEFNE NARİN 5C 13 2 12,33 4 6 2,00 6 4 4,67 3 6 1,00 6 8 3,33 9 6 7,00 41 32 30,33 334,216 6 23 57 801 11371
% 30

24 101 HÜSEYİN DEMİR 5D 13 2 12,33 6 4 4,67 6 4 4,67 10 0 10,00 6 9 3,00 5 10 1,67 46 29 36,34 327,366 10 24 63 876 12300
% 33

25 100 BERAT EFE DAĞ 5D 11 4 9,67 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 9 6 7,00 6 9 3,00 42 33 31,00 325,662 11 25 64 888 12511
% 33

26 94 ERTUĞRUL EMİR YÜKSEL5D 8 7 5,67 4 6 2,00 4 6 2,00 7 3 6,00 7 8 4,33 10 4 8,67 40 34 28,67 314,783 12 26 72 990 13961
% 37

27 144 MUSTAFATALHA ÇANAKÇI5A 9 5 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 4 3 3,00 5 8 2,33 9 6 7,00 39 30 29,00 310,788 7 27 74 1022 14500
% 39

28 102 ÖMÜR ÇAĞRI ÇAPTUĞ 5D 12 3 11,00 3 7 0,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 7 -0,33 9 5 7,33 37 31 26,67 310,573 13 28 75 1024 14527
% 39

29 288 DOĞUKAN İLHAN 5C 10 4 8,67 3 6 1,00 4 4 2,67 5 5 3,33 6 7 3,67 8 6 6,00 36 32 25,34 308,198 7 29 77 1049 14856
% 39

30 33 İSMET MERT KAR* AKA5B 10 5 8,33 4 6 2,00 4 6 2,00 8 2 7,33 6 9 3,00 7 7 4,67 39 35 27,33 303,954 3 30 81 1082 15475
% 41

31 30 HALİL EFE ZORLU 5B 10 5 8,33 6 4 4,67 3 7 0,67 6 3 5,00 5 10 1,67 8 7 5,67 38 36 26,01 299,957 4 31 85 1109 16043
% 43

32 78 BAYRAM ALİ YILDIZ 5C 11 4 9,67 7 3 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 9 2,00 5 10 1,67 40 34 28,67 299,325 8 32 86 1118 16140
% 43

33 146 ZEYNE  YAŞAR 5A 9 6 7,00 8 2 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 5 10 1,67 7 8 4,33 40 35 28,33 298,368 8 33 88 1126 16268
% 43
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,60 5 5 3,37 5 4 3,72 5 4 3,21 5 8 2,81 7 7 4,55 35 33 24,26 291,000

Okul Ortalaması 8 6 6,45 5 5 2,82 5 5 3,09 5 5 2,84 5 8 2,05 6 8 3,65 34 38 20,90 278,960

KATILIMLAR

34 129 EYMEN TOPRAK 5D 6 9 3,00 4 4 2,67 3 5 1,33 6 4 4,67 7 4 5,67 8 3 7,00 34 29 24,34 295,871 14 34 92 1149 16656
% 44

35 113 YEKTA SİRAC ÖNER 5D 7 8 4,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 10 5 8,33 7 8 4,33 35 40 21,66 295,802 15 35 93 1150 16682
% 44

36 40 ECRİN NOGAN 5B 11 4 9,67 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 9 0,00 8 7 5,67 35 37 22,67 294,331 5 36 95 1163 16903
% 45

37 209 ELENNAZ CAN 5A 8 5 6,33 3 7 0,67 4 5 2,33 3 5 1,33 9 5 7,33 5 8 2,33 32 35 20,32 290,658 9 37 99 1202 17414
% 46

38 36 DURAN CAN YARDIM 5B 8 7 5,67 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 6 9 3,00 7 8 4,33 37 38 24,33 289,548 6 38 102 1214 17563
% 47

39 10 KEREM SEVENLER 5C 10 5 8,33 5 4 3,67 4 5 2,33 5 5 3,33 5 8 2,33 6 9 3,00 35 36 22,99 288,363 9 39 104 1225 17741
% 47

40 93 A POLAT KESKİN 5C 9 6 7,00 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 4 5 2,33 6 6 4,00 34 32 23,32 287,952 10 40 106 1232 17823
% 47

41 139 HÜSEYİN GÜLTEKİN 5A 9 5 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 6 1,00 5 8 2,33 6 9 3,00 34 37 21,66 282,925 10 41 113 1285 18597
% 49

42 77 NUR HUDE BATAYHİ 5C 9 5 7,33 4 6 2,00 5 4 3,67 2 8 -0,67 6 8 3,33 6 9 3,00 32 40 18,66 280,323 11 42 117 1318 18981
% 50

43 89 SALİH BARAN ALTAY 5C 10 3 9,00 5 5 3,33 8 2 7,33 3 5 1,33 1 7 -1,33 6 9 3,00 33 31 22,66 279,813 12 43 120 1325 19068
% 51

44 27 TUĞBA ADIYAMAN 5C 9 5 7,33 3 6 1,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 7 4,67 5 10 1,67 31 41 17,33 277,637 13 44 124 1349 19403
% 52

45 166 BERİN BAŞCI 5A 8 5 6,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 7 7 4,67 34 33 23,00 274,601 11 45 130 1383 19836
% 53

46 35 BİLAL HAMMUDİ 5B 6 9 3,00 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 6 9 3,00 8 7 5,67 33 42 19,00 272,251 7 46 133 1408 20209
% 54

47 212 BÜŞRA MÜMÜNE GÜNEŞ5D 8 5 6,33 4 5 2,33 6 4 4,67 4 5 2,33 4 10 0,67 6 8 3,33 32 37 19,66 271,054 16 47 135 1423 20400
% 54

48 39 MİR*   ARALI 5B 11 4 9,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 32 43 17,67 270,536 8 48 138 1426 20478
% 54

49 140 SAMET DEMİRCAN 5A 7 6 5,00 7 2 6,33 7 2 6,33 6 3 5,00 1 12 -3,00 7 6 5,00 35 31 24,66 270,197 12 49 139 1432 20526
% 55

50 22 NURSEL NAZ ESERYEL 5B 8 4 6,67 4 5 2,33 3 4 1,67 5 3 4,00 3 7 0,67 5 5 3,33 28 28 18,67 268,860 9 50 141 1455 20752
% 55

51 61 YAĞIZ ARTUKASLAN 5B 7 8 4,33 6 4 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 38 37 25,67 265,129 10 51 147 1502 21384
% 57

52 73 SERHAN HATINOĞLU 5C 4 11 0,33 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 6 1,00 9 3 8,00 31 35 19,33 264,620 14 52 149 1514 21481
% 57

53 168 YUSUF TAHA BAL 5A 10 5 8,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 7 2,67 3 12 -1,00 28 44 13,34 256,721 13 53 166 1603 22819
% 61

54 218 ABDULSAMET PARLAK 5A 8 7 5,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 30 45 15,00 256,388 14 54 167 1608 22889
% 61

55 142 UTKU SÜLÜN 5B 8 7 5,67 5 4 3,67 4 5 2,33 3 5 1,33 2 10 -1,33 6 6 4,00 28 37 15,67 255,416 11 55 168 1622 23049
% 61

56 114 BERİL ÖZDEN 5D 10 5 8,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 11 -0,67 5 10 1,67 27 47 11,33 250,572 17 56 177 1686 23936
% 64

57 69 MUSTAFA BATAYHİ 5B 7 8 4,33 6 4 4,67 4 6 2,00 2 7 -0,33 5 10 1,67 5 10 1,67 29 45 14,01 250,173 12 57 179 1693 24020
% 64

58 123 ELANUR KÜÇÇÜKERDOĞAN5A 8 7 5,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 7 1,67 4 11 0,33 27 44 12,34 246,051 15 58 189 1743 24751
% 66

59 88 YUNUS EMRE BİLEN 5C 8 5 6,33 5 5 3,33 3 5 1,33 4 6 2,00 4 9 1,00 3 11 -0,67 27 41 13,32 245,457 15 59 192 1750 24852
% 66

60 4 BERRA BOLAT 5B 10 4 8,67 7 3 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 1 11 -2,67 3 12 -1,00 29 42 15,00 244,035 13 60 196 1773 25113
% 67

61 199 NİSA ŞAŞMAZ 5A 9 6 7,00 2 7 -0,33 2 8 -0,67 2 6 0,00 3 8 0,33 4 8 1,33 22 43 7,66 239,654 16 61 211 1824 25902
% 69

62 174 ELİF KASAP 5A 3 9 0,00 3 5 1,33 4 4 2,67 4 5 2,33 4 7 1,67 6 6 4,00 24 36 12,00 238,214 17 62 213 1846 26167
% 69

63 177 MEHMET BOĞATE İN 5A 7 6 5,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 0 12 -4,00 6 9 3,00 28 42 14,00 237,982 18 63 214 1848 26219
% 70

64 125 ARDA ÇOPUR 5B 6 7 3,67 4 5 2,33 2 7 -0,33 6 4 4,67 2 9 -1,00 4 5 2,33 24 37 11,67 234,682 14 64 224 1893 26866
% 71

65 81 SİMGE ÖZCANLI 5C 7 8 4,33 3 7 0,67 6 4 4,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 28 47 12,33 233,878 16 65 226 1904 27016
% 72

66 126 DEFNE TÜRK 5D 11 4 9,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 1 14 -3,67 26 49 9,67 233,381 18 66 227 1910 27114
% 72
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI97 362 2659 37652

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,60 5 5 3,37 5 4 3,72 5 4 3,21 5 8 2,81 7 7 4,55 35 33 24,26 291,000

Okul Ortalaması 8 6 6,45 5 5 2,82 5 5 3,09 5 5 2,84 5 8 2,05 6 8 3,65 34 38 20,90 278,960

KATILIMLAR

67 136 ARDASEFA YALÇIN 5A 7 7 4,67 2 6 0,00 5 4 3,67 1 9 -2,00 2 11 -1,67 6 9 3,00 23 46 7,67 232,069 19 67 231 1927 27364
% 73

68 31 EMİR TEPEGÖZ 5B 8 7 5,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 27 48 11,00 231,098 15 68 234 1934 27559
% 73

69 298 ERDEM EYMEN GÖKDAĞ5C 10 5 8,33 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 1 14 -3,67 28 47 12,33 230,893 17 69 235 1940 27597
% 73

70 45 CEREN SAMEN 5B 9 6 7,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 11 -1,67 4 11 0,33 24 49 7,66 230,384 16 70 236 1946 27683
% 74

71 215 ZEYNEP YARDIMCI 5D 8 7 5,67 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 1 14 -3,67 5 10 1,67 26 49 9,68 228,744 19 71 241 1963 27994
% 74

72 28 SALİHA YILMAZ 5C 8 7 5,67 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 0 6 -2,00 3 3 2,00 19 38 6,34 227,957 18 72 243 1978 28145
% 75

73 91 BORAN SARI 5A 7 8 4,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 23 52 5,66 223,962 20 73 258 2032 28942
% 77

74 79 ZAHİDE Mİ A KÖYYAR 5C 7 8 4,33 4 5 2,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 11 -1,67 4 10 0,67 24 47 8,33 223,393 19 74 259 2037 29042
% 77

75 86 FURKANKIVRKDAL 5A 6 7 3,67 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 3 11 -0,67 2 13 -2,33 26 46 10,67 221,825 21 75 262 2058 29348
% 78

76 82 MELİKE DEMİRCAN 5C 7 8 4,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 7 8 4,33 21 54 2,99 221,146 20 76 264 2065 29462
% 78

77 84 DENİZ MUSTAFA TOPAN5C 6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 5 10 1,67 2 13 -2,33 25 50 8,34 220,181 21 77 266 2071 29648
% 79

78 171 BUĞLEM TÜLAY ALKIN 5C 6 9 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 23 52 5,66 214,227 22 78 279 2167 30856
% 82

79 55 EMİRHANEGEORTAK 5B 3 12 -1,00 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 25 50 8,33 211,866 17 79 285 2206 31338
% 83

80 170 MEHMETAYAZEMİR 5D 6 9 3,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 0 12 -4,00 7 8 4,33 20 52 2,66 211,667 20 80 287 2210 31374
% 83

81 0 **A 5A 3 9 0,00 5 4 3,67 3 6 1,00 3 5 1,33 3 11 -0,67 4 10 0,67 21 45 6,00 207,294 22 81 296 2267 32196
% 86

82 178 HALİLİBRAHİM MANTI 5B 2 13 -2,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 22 53 4,35 206,658 18 82 298 2276 32311
% 86

83 44 MELİKE VARGÜL 5B 4 11 0,33 3 7 0,67 2 5 0,33 4 6 2,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 21 51 4,00 205,917 19 83 302 2286 32441
% 86

84 0 * K O    Ç 5B 6 9 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 1 14 -3,67 4 11 0,33 23 52 5,66 205,825 20 84 303 2287 32458
% 86

85 0 N E H İ R N A RNİ N 5E 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 19 56 0,33 199,283 1 85 311 2344 33568
% 89

86 131 HAZIM ELİBRAHİM 5D 6 9 3,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 2 13 -2,33 20 55 1,66 197,052 21 86 316 2366 33964
% 90

87 92 ESİLABOZKURT 5C 4 11 0,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 20 55 1,66 195,906 23 87 319 2384 34149
% 91

88 51 EYLEM YAVUZ 5B 3 12 -1,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 5 5 3,33 4 11 0,33 4 11 0,33 20 55 1,66 195,346 21 88 320 2389 34246
% 91

89 0 *** 5D 7 8 4,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 13 -3,33 3 12 -1,00 18 56 -0,67 193,709 22 89 324 2404 34476
% 92

90 202 HASANÇ ALAR 5A 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 18 56 -0,67 193,219 23 90 325 2411 34556
% 92

91 98 NEBİH E  ŞİBLİ 5C 1 14 -3,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 5 5 3,33 4 11 0,33 6 7 3,67 17 56 -1,67 189,676 24 91 334 2450 35079
% 93

92 62 HALİS NARİN 5B 5 9 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 14 -3,67 4 11 0,33 18 56 -0,67 189,512 22 92 335 2453 35104
% 93

93 118 MERVE BOZDAĞ 5D 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 14 -3,67 3 12 -1,00 18 57 -0,99 183,270 23 93 341 2498 35862
% 95

94 9 DUDUNAZ KARABOYUN5C 3 12 -1,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 11 -0,67 4 11 0,33 16 58 -3,34 183,013 25 94 344 2502 35889
% 95

95 214 EMİRHAN ŞAHAN 5D 6 9 3,00 3 7 0,67 1 8 -1,67 0 10 -3,33 3 12 -1,00 1 14 -3,67 14 60 -6,00 177,801 24 95 350 2541 36371
% 97

96 7 ENSAR GÜRSOY 5B 3 12 -1,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 16 59 -3,66 176,551 23 96 351 2551 36484
% 97

97 122 MUHAMMED BAT Hİ 5D 3 12 -1,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 15 60 -5,00 173,938 25 97 354 2560 36665
% 97
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,60 5 5 3,37 5 4 3,72 5 4 3,21 5 8 2,81 7 7 4,55 35 33 24,26 291,000

Okul Ortalaması 8 6 6,45 5 5 2,82 5 5 3,09 5 5 2,84 5 8 2,05 6 8 3,65 34 38 20,90 278,960

SINIF: 5A

KATILIMLAR

1 16 İDİL SİMAY GEDİK 5A 14 1 13,67 5 5 3,33 7 3 6,00 9 0 9,00 10 3 9,00 13 1 12,67 58 13 53,67 422,770 1 4 7 183 2393
% 6,36

2 2 AYHAN ERDOĞAN 5A 13 2 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 12 3 11,00 12 3 11,00 59 16 53,66 420,849 2 6 9 196 2526
% 6,71

3 138 BARAN YİĞİT YÜCETAŞ5A 10 4 8,67 6 3 5,00 7 3 6,00 6 4 4,67 8 5 6,33 11 2 10,33 48 21 41,00 364,057 3 15 33 537 7693
% 20

4 207 MUSTAFA DUHA SEYHAN5A 9 6 7,00 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 11 4 9,67 10 5 8,33 48 27 39,00 358,227 4 17 37 588 8388
% 22

5 145 MELİKE KİBAR 5A 10 5 8,33 3 7 0,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 5 6,33 11 3 10,00 47 25 38,66 357,128 5 18 39 599 8519
% 23

6 25 RABİA SU BAĞLAR 5A 12 3 11,00 6 4 4,67 7 3 6,00 5 4 3,67 7 6 5,00 7 7 4,67 44 27 35,01 337,563 6 22 54 770 10914
% 29

7 144 MUSTAFATALHA ÇANAKÇI5A 9 5 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 4 3 3,00 5 8 2,33 9 6 7,00 39 30 29,00 310,788 7 27 74 1022 14500
% 39

8 146 ZEYNE  YAŞAR 5A 9 6 7,00 8 2 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 5 10 1,67 7 8 4,33 40 35 28,33 298,368 8 33 88 1126 16268
% 43

9 209 ELENNAZ CAN 5A 8 5 6,33 3 7 0,67 4 5 2,33 3 5 1,33 9 5 7,33 5 8 2,33 32 35 20,32 290,658 9 37 99 1202 17414
% 46

10 139 HÜSEYİN GÜLTEKİN 5A 9 5 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 6 1,00 5 8 2,33 6 9 3,00 34 37 21,66 282,925 10 41 113 1285 18597
% 49

11 166 BERİN BAŞCI 5A 8 5 6,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 7 7 4,67 34 33 23,00 274,601 11 45 130 1383 19836
% 53

12 140 SAMET DEMİRCAN 5A 7 6 5,00 7 2 6,33 7 2 6,33 6 3 5,00 1 12 -3,00 7 6 5,00 35 31 24,66 270,197 12 49 139 1432 20526
% 55

13 168 YUSUF TAHA BAL 5A 10 5 8,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 7 2,67 3 12 -1,00 28 44 13,34 256,721 13 53 166 1603 22819
% 61

14 218 ABDULSAMET PARLAK 5A 8 7 5,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 30 45 15,00 256,388 14 54 167 1608 22889
% 61

15 123 ELANUR KÜÇÇÜKERDOĞAN5A 8 7 5,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 7 1,67 4 11 0,33 27 44 12,34 246,051 15 58 189 1743 24751
% 66

16 199 NİSA ŞAŞMAZ 5A 9 6 7,00 2 7 -0,33 2 8 -0,67 2 6 0,00 3 8 0,33 4 8 1,33 22 43 7,66 239,654 16 61 211 1824 25902
% 69

17 174 ELİF KASAP 5A 3 9 0,00 3 5 1,33 4 4 2,67 4 5 2,33 4 7 1,67 6 6 4,00 24 36 12,00 238,214 17 62 213 1846 26167
% 69

18 177 MEHMET BOĞATE İN 5A 7 6 5,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 0 12 -4,00 6 9 3,00 28 42 14,00 237,982 18 63 214 1848 26219
% 70

19 136 ARDASEFA YALÇIN 5A 7 7 4,67 2 6 0,00 5 4 3,67 1 9 -2,00 2 11 -1,67 6 9 3,00 23 46 7,67 232,069 19 67 231 1927 27364
% 73

20 91 BORAN SARI 5A 7 8 4,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 23 52 5,66 223,962 20 73 258 2032 28942
% 77

21 86 FURKANKIVRKDAL 5A 6 7 3,67 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 3 11 -0,67 2 13 -2,33 26 46 10,67 221,825 21 75 262 2058 29348
% 78

22 0 **A 5A 3 9 0,00 5 4 3,67 3 6 1,00 3 5 1,33 3 11 -0,67 4 10 0,67 21 45 6,00 207,294 22 81 296 2267 32196
% 86

23 202 HASANÇ ALAR 5A 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 18 56 -0,67 193,219 23 90 325 2411 34556
% 92
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5B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI97 362 2659 37652

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,60 5 5 3,37 5 4 3,72 5 4 3,21 5 8 2,81 7 7 4,55 35 33 24,26 291,000

Okul Ortalaması 8 6 6,45 5 5 2,82 5 5 3,09 5 5 2,84 5 8 2,05 6 8 3,65 34 38 20,90 278,960

SINIF: 5B

KATILIMLAR

1 57 İSMAİL ÇABUK 5B 13 0 13,00 5 4 3,67 8 2 7,33 7 1 6,67 3 0 3,00 11 4 9,67 47 11 43,34 370,684 1 13 28 486 6932
% 18

2 38 AYŞE EYLÜL BOZ 5B 12 2 11,33 5 4 3,67 8 2 7,33 10 0 10,00 6 2 5,33 7 6 5,00 48 16 42,66 356,088 2 19 40 611 8633
% 23

3 33 İSMET MERT KAR* AKA5B 10 5 8,33 4 6 2,00 4 6 2,00 8 2 7,33 6 9 3,00 7 7 4,67 39 35 27,33 303,954 3 30 81 1082 15475
% 41

4 30 HALİL EFE ZORLU 5B 10 5 8,33 6 4 4,67 3 7 0,67 6 3 5,00 5 10 1,67 8 7 5,67 38 36 26,01 299,957 4 31 85 1109 16043
% 43

5 40 ECRİN NOGAN 5B 11 4 9,67 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 9 0,00 8 7 5,67 35 37 22,67 294,331 5 36 95 1163 16903
% 45

6 36 DURAN CAN YARDIM 5B 8 7 5,67 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 6 9 3,00 7 8 4,33 37 38 24,33 289,548 6 38 102 1214 17563
% 47

7 35 BİLAL HAMMUDİ 5B 6 9 3,00 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 6 9 3,00 8 7 5,67 33 42 19,00 272,251 7 46 133 1408 20209
% 54

8 39 MİR*   ARALI 5B 11 4 9,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 32 43 17,67 270,536 8 48 138 1426 20478
% 54

9 22 NURSEL NAZ ESERYEL 5B 8 4 6,67 4 5 2,33 3 4 1,67 5 3 4,00 3 7 0,67 5 5 3,33 28 28 18,67 268,860 9 50 141 1455 20752
% 55

10 61 YAĞIZ ARTUKASLAN 5B 7 8 4,33 6 4 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 38 37 25,67 265,129 10 51 147 1502 21384
% 57

11 142 UTKU SÜLÜN 5B 8 7 5,67 5 4 3,67 4 5 2,33 3 5 1,33 2 10 -1,33 6 6 4,00 28 37 15,67 255,416 11 55 168 1622 23049
% 61

12 69 MUSTAFA BATAYHİ 5B 7 8 4,33 6 4 4,67 4 6 2,00 2 7 -0,33 5 10 1,67 5 10 1,67 29 45 14,01 250,173 12 57 179 1693 24020
% 64

13 4 BERRA BOLAT 5B 10 4 8,67 7 3 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 1 11 -2,67 3 12 -1,00 29 42 15,00 244,035 13 60 196 1773 25113
% 67

14 125 ARDA ÇOPUR 5B 6 7 3,67 4 5 2,33 2 7 -0,33 6 4 4,67 2 9 -1,00 4 5 2,33 24 37 11,67 234,682 14 64 224 1893 26866
% 71

15 31 EMİR TEPEGÖZ 5B 8 7 5,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 27 48 11,00 231,098 15 68 234 1934 27559
% 73

16 45 CEREN SAMEN 5B 9 6 7,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 11 -1,67 4 11 0,33 24 49 7,66 230,384 16 70 236 1946 27683
% 74

17 55 EMİRHANEGEORTAK 5B 3 12 -1,00 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 25 50 8,33 211,866 17 79 285 2206 31338
% 83

18 178 HALİLİBRAHİM MANTI 5B 2 13 -2,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 22 53 4,35 206,658 18 82 298 2276 32311
% 86

19 44 MELİKE VARGÜL 5B 4 11 0,33 3 7 0,67 2 5 0,33 4 6 2,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 21 51 4,00 205,917 19 83 302 2286 32441
% 86

20 0 * K O    Ç 5B 6 9 3,00 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 1 14 -3,67 4 11 0,33 23 52 5,66 205,825 20 84 303 2287 32458
% 86

21 51 EYLEM YAVUZ 5B 3 12 -1,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 5 5 3,33 4 11 0,33 4 11 0,33 20 55 1,66 195,346 21 88 320 2389 34246
% 91

22 62 HALİS NARİN 5B 5 9 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 14 -3,67 4 11 0,33 18 56 -0,67 189,512 22 92 335 2453 35104
% 93

23 7 ENSAR GÜRSOY 5B 3 12 -1,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 16 59 -3,66 176,551 23 96 351 2551 36484
% 97

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



5C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI97 362 2659 37652

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,60 5 5 3,37 5 4 3,72 5 4 3,21 5 8 2,81 7 7 4,55 35 33 24,26 291,000

Okul Ortalaması 8 6 6,45 5 5 2,82 5 5 3,09 5 5 2,84 5 8 2,05 6 8 3,65 34 38 20,90 278,960

SINIF: 5C

KATILIMLAR

1 70 EMRE BARDAKÇI 5C 14 1 13,67 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 13 2 12,33 14 1 13,67 64 11 60,34 450,719 1 1 1 73 1000
% 2,66

2 20 MURAT ESKİGÖLGE 5C 14 1 13,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 8 3 7,00 9 5 7,33 59 11 55,33 404,125 2 7 12 282 3800
% 10

3 76 EYLÜL KIYDAL 5C 14 1 13,67 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 6 6 4,00 10 3 9,00 53 17 47,34 383,734 3 9 18 394 5627
% 15

4 293 ÇINAR KIL Ç 5C 9 6 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 9 6 7,00 11 4 9,67 50 25 41,67 359,649 4 16 35 572 8213
% 22

5 72 ERDEM CAN 5C 13 2 12,33 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 8 7 5,67 8 7 5,67 47 28 37,68 352,388 5 21 43 640 9079
% 24

6 276 DEFNE NARİN 5C 13 2 12,33 4 6 2,00 6 4 4,67 3 6 1,00 6 8 3,33 9 6 7,00 41 32 30,33 334,216 6 23 57 801 11371
% 30

7 288 DOĞUKAN İLHAN 5C 10 4 8,67 3 6 1,00 4 4 2,67 5 5 3,33 6 7 3,67 8 6 6,00 36 32 25,34 308,198 7 29 77 1049 14856
% 39

8 78 BAYRAM ALİ YILDIZ 5C 11 4 9,67 7 3 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 9 2,00 5 10 1,67 40 34 28,67 299,325 8 32 86 1118 16140
% 43

9 10 KEREM SEVENLER 5C 10 5 8,33 5 4 3,67 4 5 2,33 5 5 3,33 5 8 2,33 6 9 3,00 35 36 22,99 288,363 9 39 104 1225 17741
% 47

10 93 A POLAT KESKİN 5C 9 6 7,00 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 4 5 2,33 6 6 4,00 34 32 23,32 287,952 10 40 106 1232 17823
% 47

11 77 NUR HUDE BATAYHİ 5C 9 5 7,33 4 6 2,00 5 4 3,67 2 8 -0,67 6 8 3,33 6 9 3,00 32 40 18,66 280,323 11 42 117 1318 18981
% 50

12 89 SALİH BARAN ALTAY 5C 10 3 9,00 5 5 3,33 8 2 7,33 3 5 1,33 1 7 -1,33 6 9 3,00 33 31 22,66 279,813 12 43 120 1325 19068
% 51

13 27 TUĞBA ADIYAMAN 5C 9 5 7,33 3 6 1,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 7 4,67 5 10 1,67 31 41 17,33 277,637 13 44 124 1349 19403
% 52

14 73 SERHAN HATINOĞLU 5C 4 11 0,33 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 6 1,00 9 3 8,00 31 35 19,33 264,620 14 52 149 1514 21481
% 57

15 88 YUNUS EMRE BİLEN 5C 8 5 6,33 5 5 3,33 3 5 1,33 4 6 2,00 4 9 1,00 3 11 -0,67 27 41 13,32 245,457 15 59 192 1750 24852
% 66

16 81 SİMGE ÖZCANLI 5C 7 8 4,33 3 7 0,67 6 4 4,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 28 47 12,33 233,878 16 65 226 1904 27016
% 72

17 298 ERDEM EYMEN GÖKDAĞ5C 10 5 8,33 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 2 13 -2,33 1 14 -3,67 28 47 12,33 230,893 17 69 235 1940 27597
% 73

18 28 SALİHA YILMAZ 5C 8 7 5,67 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 0 6 -2,00 3 3 2,00 19 38 6,34 227,957 18 72 243 1978 28145
% 75

19 79 ZAHİDE Mİ A KÖYYAR 5C 7 8 4,33 4 5 2,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 11 -1,67 4 10 0,67 24 47 8,33 223,393 19 74 259 2037 29042
% 77

20 82 MELİKE DEMİRCAN 5C 7 8 4,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 7 8 4,33 21 54 2,99 221,146 20 76 264 2065 29462
% 78

21 84 DENİZ MUSTAFA TOPAN5C 6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 5 10 1,67 2 13 -2,33 25 50 8,34 220,181 21 77 266 2071 29648
% 79

22 171 BUĞLEM TÜLAY ALKIN 5C 6 9 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 23 52 5,66 214,227 22 78 279 2167 30856
% 82

23 92 ESİLABOZKURT 5C 4 11 0,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 20 55 1,66 195,906 23 87 319 2384 34149
% 91

24 98 NEBİH E  ŞİBLİ 5C 1 14 -3,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 5 5 3,33 4 11 0,33 6 7 3,67 17 56 -1,67 189,676 24 91 334 2450 35079
% 93

25 9 DUDUNAZ KARABOYUN5C 3 12 -1,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 11 -0,67 4 11 0,33 16 58 -3,34 183,013 25 94 344 2502 35889
% 95
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5D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI97 362 2659 37652

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,60 5 5 3,37 5 4 3,72 5 4 3,21 5 8 2,81 7 7 4,55 35 33 24,26 291,000

Okul Ortalaması 8 6 6,45 5 5 2,82 5 5 3,09 5 5 2,84 5 8 2,05 6 8 3,65 34 38 20,90 278,960

SINIF: 5D

KATILIMLAR

1 105 GÖKÇE YILMAZ 5D 13 2 12,33 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 13 1 12,67 12 2 11,33 62 11 58,33 436,102 1 2 3 120 1623
% 4,31

2 21 MEHMET ALİ UZ 5D 13 2 12,33 9 1 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 13 2 12,33 13 2 12,33 61 14 56,33 433,904 2 3 4 133 1738
% 4,62

3 6 ÖMÜRHAN ÇAYIR 5D 15 0 15,00 5 5 3,33 10 0 10,00 7 3 6,00 12 3 11,00 10 5 8,33 59 16 53,66 422,135 3 5 8 186 2433
% 6,46

4 17 MERVE OĞUZ 5D 12 3 11,00 3 7 0,67 7 3 6,00 8 2 7,33 11 4 9,67 12 2 11,33 53 21 46,00 395,978 4 8 14 322 4516
% 12

5 205 MELEK BUSE YILDIRIM 5D 13 2 12,33 5 5 3,33 8 2 7,33 8 2 7,33 9 6 7,00 10 5 8,33 53 22 45,65 382,134 5 10 21 401 5764
% 15

6 103 YAŞAR GÜNAYDIN 5D 14 1 13,67 7 2 6,33 8 1 7,67 4 4 2,67 6 4 4,67 10 3 9,00 49 15 44,01 378,606 6 11 22 424 6125
% 16

7 26 RÜZGAR KOPTU 5D 11 4 9,67 4 6 2,00 8 2 7,33 6 4 4,67 10 2 9,33 10 5 8,33 49 23 41,33 372,144 7 12 27 474 6780
% 18

8 120 ADEM KAYRA KUNT 5D 9 6 7,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 12 2 11,33 10 5 8,33 48 26 39,33 365,162 8 14 32 529 7585
% 20

9 108 HATİCE NAZ DURMAZ 5D 13 2 12,33 6 3 5,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 5 6,33 5 2 4,33 46 18 39,99 355,459 9 20 41 621 8717
% 23

10 101 HÜSEYİN DEMİR 5D 13 2 12,33 6 4 4,67 6 4 4,67 10 0 10,00 6 9 3,00 5 10 1,67 46 29 36,34 327,366 10 24 63 876 12300
% 33

11 100 BERAT EFE DAĞ 5D 11 4 9,67 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 9 6 7,00 6 9 3,00 42 33 31,00 325,662 11 25 64 888 12511
% 33

12 94 ERTUĞRUL EMİR YÜKSEL5D 8 7 5,67 4 6 2,00 4 6 2,00 7 3 6,00 7 8 4,33 10 4 8,67 40 34 28,67 314,783 12 26 72 990 13961
% 37

13 102 ÖMÜR ÇAĞRI ÇAPTUĞ 5D 12 3 11,00 3 7 0,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 7 -0,33 9 5 7,33 37 31 26,67 310,573 13 28 75 1024 14527
% 39

14 129 EYMEN TOPRAK 5D 6 9 3,00 4 4 2,67 3 5 1,33 6 4 4,67 7 4 5,67 8 3 7,00 34 29 24,34 295,871 14 34 92 1149 16656
% 44

15 113 YEKTA SİRAC ÖNER 5D 7 8 4,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 10 5 8,33 7 8 4,33 35 40 21,66 295,802 15 35 93 1150 16682
% 44

16 212 BÜŞRA MÜMÜNE GÜNEŞ5D 8 5 6,33 4 5 2,33 6 4 4,67 4 5 2,33 4 10 0,67 6 8 3,33 32 37 19,66 271,054 16 47 135 1423 20400
% 54

17 114 BERİL ÖZDEN 5D 10 5 8,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 11 -0,67 5 10 1,67 27 47 11,33 250,572 17 56 177 1686 23936
% 64

18 126 DEFNE TÜRK 5D 11 4 9,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 1 14 -3,67 26 49 9,67 233,381 18 66 227 1910 27114
% 72

19 215 ZEYNEP YARDIMCI 5D 8 7 5,67 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 1 14 -3,67 5 10 1,67 26 49 9,68 228,744 19 71 241 1963 27994
% 74

20 170 MEHMETAYAZEMİR 5D 6 9 3,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 0 12 -4,00 7 8 4,33 20 52 2,66 211,667 20 80 287 2210 31374
% 83

21 131 HAZIM ELİBRAHİM 5D 6 9 3,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 2 13 -2,33 20 55 1,66 197,052 21 86 316 2366 33964
% 90

22 0 *** 5D 7 8 4,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 13 -3,33 3 12 -1,00 18 56 -0,67 193,709 22 89 324 2404 34476
% 92

23 118 MERVE BOZDAĞ 5D 5 10 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 14 -3,67 3 12 -1,00 18 57 -0,99 183,270 23 93 341 2498 35862
% 95

24 214 EMİRHAN ŞAHAN 5D 6 9 3,00 3 7 0,67 1 8 -1,67 0 10 -3,33 3 12 -1,00 1 14 -3,67 14 60 -6,00 177,801 24 95 350 2541 36371
% 97

25 122 MUHAMMED BAT Hİ 5D 3 12 -1,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 15 60 -5,00 173,938 25 97 354 2560 36665
% 97
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5E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI97 362 2659 37652

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 6,60 5 5 3,37 5 4 3,72 5 4 3,21 5 8 2,81 7 7 4,55 35 33 24,26 291,000

Okul Ortalaması 8 6 6,45 5 5 2,82 5 5 3,09 5 5 2,84 5 8 2,05 6 8 3,65 34 38 20,90 278,960

SINIF: 5E

KATILIMLAR

1 0 N E H İ R N A RNİ N 5E 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 19 56 0,33 199,283 1 85 311 2344 33568
% 89
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SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
**A 0 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
207,294 291,000 22 81 296 2267 32196

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 9 0,00 0 6,42 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 3,22 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 3,84 3,09 3,72

İngilizce 10 3 5 1,33 13 2,32 2,84 3,21

Matematik 15 3 11 -0,67 -4 2,33 2,05 2,81

Fen 15 4 10 0,67 4 4,12 3,65 4,55

Toplam: 75 21 45 6,00 8 22,25 20,89 24,25

Sözel (TÜR) aca dda CDb aaB

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) adC cbACDB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) bcB CdCdbd

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) acdAcC  Ba

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) abccba DbabaAcB

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) bBcbaBdC adadCa

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 0 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 0 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 0 1 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 0 4 0
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULSAMET PARLAK 218 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
256,388 291,000 14 54 167 1608 22889

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,42 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,22 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,84 3,09 3,72

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,32 2,84 3,21

Matematik 15 4 11 0,33 2 2,33 2,05 2,81

Fen 15 6 9 3,00 20 4,12 3,65 4,55

Toplam: 75 30 45 15,00 20 22,25 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DCdaDBAAcaCcbCd

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) BcbCDbBcbC

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BbCDbdBbdc

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) AdAadccDdb

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) aaABabcCaAbaaca

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) BcdDAAbbdBaCadc

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 2 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 0 2 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 2 2 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDASEFA YALÇIN 136 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
232,069 291,000 19 67 231 1927 27364

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 6,42 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 2 6 0,00 0 3,22 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 3,84 3,09 3,72

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 2,32 2,84 3,21

Matematik 15 2 11 -1,67 -11 2,33 2,05 2,81

Fen 15 6 9 3,00 20 4,12 3,65 4,55

Toplam: 75 23 46 7,67 10 22,25 20,89 24,25

Sözel (TÜR) bdbaAAcDCb BbDB

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) adC c bbDc

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN)  aBACcCddC

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) dcabcCaddb

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) bbBaadc cad caB

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) bcDAcBCbdabBdCa

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 1 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 0 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 0 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 0 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 0 2 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 2 2 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYHAN ERDOĞAN 2 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
420,849 291,000 2 6 9 196 2526

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 6,42 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 3,22 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,84 3,09 3,72

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,32 2,84 3,21

Matematik 15 12 3 11,00 73 2,33 2,05 2,81

Fen 15 12 3 11,00 73 4,12 3,65 4,55

Toplam: 75 59 16 53,67 72 22,25 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DdaDAABDCDCBCDB

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CAbBAbACDB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) DDaACBCBAd

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) CAcdbbDBBC

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) bABDCBADACCBbDd

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) ABDADBCbdDABCbD

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 2 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 4 0 100
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN YİĞİT YÜCETAŞ 138 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
364,057 291,000 3 15 33 537 7693

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 6,42 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 3,22 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,84 3,09 3,72

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,32 2,84 3,21

Matematik 15 8 5 6,33 42 2,33 2,05 2,81

Fen 15 11 2 10,33 69 4,12 3,65 4,55

Toplam: 75 48 21 41,00 55 22,25 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DbCDAAB CbbBCcB

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CcbBAbACD 

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) DaBdCcCBAC

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) CABbDdaBaC

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) CABDCBAD a dbcd

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) A DADBCbC ABCCa

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 2 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 4 0 100
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 0 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİN BAŞCI 166 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
274,601 291,000 11 45 130 1383 19836

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 5 6,33 42 6,42 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 3,22 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,84 3,09 3,72

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,32 2,84 3,21

Matematik 15 1 9 -2,00 -13 2,33 2,05 2,81

Fen 15 7 7 4,67 31 4,12 3,65 4,55

Toplam: 75 34 33 23,00 31 22,25 20,89 24,25

Sözel (TÜR) Dbdb BAAcCbBD B

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) BAbCDAabCC

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BACDDCcACc

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) dcACbdBcdb

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) a  dabAb b da a

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) BbBDcAbdAB bcCc

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 0 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 2 1 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BORAN SARI 91 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
223,962 291,000 20 73 258 2032 28942

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 6,42 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 3,22 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,84 3,09 3,72

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,32 2,84 3,21

Matematik 15 4 11 0,33 2 2,33 2,05 2,81

Fen 15 4 11 0,33 2 4,12 3,65 4,55

Toplam: 75 23 52 5,67 8 22,25 20,89 24,25

Sözel (TÜR) bdAcDBcADCaaDbc

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) Bdabbddbad

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BdaDcaBcdB

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) cdcbaaBDbD

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) bCdBabcabAcdBdc

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) dcBDcbdbdBbaDda

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 1 3 25
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR KÜÇÇÜKERDOĞAN 123 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,051 291,000 15 58 189 1743 24751

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,42 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,22 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,84 3,09 3,72

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,32 2,84 3,21

Matematik 15 4 7 1,67 11 2,33 2,05 2,81

Fen 15 4 11 0,33 2 4,12 3,65 4,55

Toplam: 75 27 44 12,33 16 22,25 20,89 24,25

Sözel (TÜR) bdCbdABDbDCBaDa

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CcbdADdCDB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) abBddcdddC

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) aAdbabcaBC

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) CdaDC c ba B ac

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) dccADaadbcdcCCa

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 0 2 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 1 3 25
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELENNAZ CAN 209 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
290,658 291,000 9 37 99 1202 17414

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 5 6,33 42 6,42 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 3,22 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 3,84 3,09 3,72

İngilizce 10 3 5 1,33 13 2,32 2,84 3,21

Matematik 15 9 5 7,33 49 2,33 2,05 2,81

Fen 15 5 8 2,33 16 4,12 3,65 4,55

Toplam: 75 32 35 20,33 27 22,25 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DdbDbaAcD CBDC 

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) dAbCcdBdbd

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BACaDbc dc

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) AcAb c aaD

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) CCbaDDAbC DddAB

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) BccDccd dB CbbD

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 0 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 0 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 0 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 0 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 2 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 1 1 25
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KASAP 174 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
238,214 291,000 17 62 213 1846 26167

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 9 0,00 0 6,42 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 3 5 1,33 13 3,22 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 3,84 3,09 3,72

İngilizce 10 4 5 2,33 23 2,32 2,84 3,21

Matematik 15 4 7 1,67 11 2,33 2,05 2,81

Fen 15 6 6 4,00 27 4,12 3,65 4,55

Toplam: 75 24 36 12,00 16 22,25 20,89 24,25

Sözel (TÜR) Ddd dABbbc d bc

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CAbcdbd  B

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) bcBACBdd  

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) dAB bdcBcC

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) CAdDadc  dCcd  

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) b ccaBCdC dBCC 

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 1 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 1 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 0 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 0 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 0 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 1 0 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 3 1 75
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 0 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 0 1 0
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKANKIVRKDAL 86 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
221,825 291,000 21 75 262 2058 29348

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 7 3,67 24 6,42 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,22 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,84 3,09 3,72

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,32 2,84 3,21

Matematik 15 3 11 -0,67 -4 2,33 2,05 2,81

Fen 15 2 13 -2,33 -16 4,12 3,65 4,55

Toplam: 75 26 46 10,67 14 22,25 20,89 24,25

Sözel (TÜR) D bcAAabCDd bDa

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) aACBcbbdDB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) DDBACcbBAb

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) bbBcabDdBa

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) aAd ddcDdbdcAbd

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) bcbADcbbbadcaba

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 0 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 0 2 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 0 4 0
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASANÇ ALAR 202 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
193,219 291,000 23 90 325 2411 34556

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 6,42 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 3,22 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 3,84 3,09 3,72

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,32 2,84 3,21

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 2,33 2,05 2,81

Fen 15 3 12 -1,00 -7 4,12 3,65 4,55

Toplam: 75 18 56 -0,67 -1 22,25 20,89 24,25

Sözel (TÜR) cbdDdAabCbadCDB

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) adCBcccaba

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) DcBd ddaAb

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) acdADdacda

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) dccaCddacCdddba

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) dBccaBbCbbbcdda

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 2 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 0 4 0
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN GÜLTEKİN 139 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
282,925 291,000 10 41 113 1285 18597

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 6,42 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,22 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,84 3,09 3,72

İngilizce 10 3 6 1,00 10 2,32 2,84 3,21

Matematik 15 5 8 2,33 16 2,33 2,05 2,81

Fen 15 6 9 3,00 20 4,12 3,65 4,55

Toplam: 75 34 37 21,67 29 22,25 20,89 24,25

Sözel (TÜR) baADDBA DdaaDCB

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) BcbCDABdbC

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BbCDaCdAac

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) dBAdadcb D

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) CCbBbaA Cbcd ca

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) accDbdCCdaCCDbb

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 0 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 1 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 2 2 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL SİMAY GEDİK 16 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
422,770 291,000 1 4 7 183 2393

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 6,42 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,22 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,84 3,09 3,72

İngilizce 10 9 0 9,00 90 2,32 2,84 3,21

Matematik 15 10 3 9,00 60 2,33 2,05 2,81

Fen 15 13 1 12,67 84 4,12 3,65 4,55

Toplam: 75 58 13 53,67 72 22,25 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DaADDBAADCCBDCB

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) dAbCDbBAbd

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BACDaCcAbB

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) ABACCBB CD

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) CCABDD b ADddAB

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) BDBDAA CABCCaCD

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 1 0 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 4 0 100
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET BOĞATE İN 177 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
237,982 291,000 18 63 214 1848 26219

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 6 5,00 33 6,42 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,22 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 3,84 3,09 3,72

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,32 2,84 3,21

Matematik 15 0 12 -4,00 -27 2,33 2,05 2,81

Fen 15 6 9 3,00 20 4,12 3,65 4,55

Toplam: 75 28 42 14,00 19 22,25 20,89 24,25

Sözel (TÜR)  CdDbdAA bCaDaB

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) aAbCDABcbC

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BACabCBcdc

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) cBAdbaBDbc

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT)  adacbc dbadac 

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) BDcDbdadddCCbaD

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 1 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 1 3 25
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE KİBAR 145 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
357,128 291,000 5 18 39 599 8519

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,42 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 3,22 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,84 3,09 3,72

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,32 2,84 3,21

Matematik 15 8 5 6,33 42 2,33 2,05 2,81

Fen 15 11 3 10,00 67 4,12 3,65 4,55

Toplam: 75 47 25 38,67 52 22,25 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DddcDBAADdCBDCc

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) ccbdDbBcbC

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BACDbCBACc

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) AaACCBBbbD

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) CCAaDDA b DdBca

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) BD DAAdCABCbDdD

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 1 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 4 0 100
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 0 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA DUHA SEYHAN 207 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
358,227 291,000 4 17 37 588 8388

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,42 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,22 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,84 3,09 3,72

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,32 2,84 3,21

Matematik 15 11 4 9,67 64 2,33 2,05 2,81

Fen 15 10 5 8,33 56 4,12 3,65 4,55

Toplam: 75 48 27 39,00 52 22,25 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DbdDAAaDdDbBCDc

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CcCdAbbdDB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) DbBACcCBba

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) dABbDCDBBd

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) CAaDCdADAaCBADd

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) AdcADBCdCDABCba

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 2 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 4 0 100
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFATALHA ÇANAKÇI 144 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
310,788 291,000 7 27 74 1022 14500

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 6,42 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,22 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,84 3,09 3,72

İngilizce 10 4 3 3,00 30 2,32 2,84 3,21

Matematik 15 5 8 2,33 16 2,33 2,05 2,81

Fen 15 9 6 7,00 47 4,12 3,65 4,55

Toplam: 75 39 30 29,00 39 22,25 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DdaDAABDbD dCcB

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CAbccbACDB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) DcdACddBAC

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) CA  D ccBb

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) CAacCacaA Cdb d

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) AcDADcCdbcABCCb

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 0 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 1 0 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 4 0 100
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ŞAŞMAZ 199 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
239,654 291,000 16 61 211 1824 25902

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,42 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 2 7 -0,33 -3 3,22 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,84 3,09 3,72

İngilizce 10 2 6 0,00 0 2,32 2,84 3,21

Matematik 15 3 8 0,33 2 2,33 2,05 2,81

Fen 15 4 8 1,33 9 4,12 3,65 4,55

Toplam: 75 22 43 7,67 10 22,25 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DddbcBAADbCBDaB

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) cdb adBbbC

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BcCacaabbc

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) cBbdba D a

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) aCddaDA  bba b 

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) db DAcbbdBaC b 

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 0 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 0 1 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 1 3 25
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 0 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 0 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA SU BAĞLAR 25 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
337,563 291,000 6 22 54 770 10914

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 6,42 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,22 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,84 3,09 3,72

İngilizce 10 5 4 3,67 37 2,32 2,84 3,21

Matematik 15 7 6 5,00 33 2,33 2,05 2,81

Fen 15 7 7 4,67 31 4,12 3,65 4,55

Toplam: 75 44 27 35,00 47 22,25 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DdCDAABDCDdBCDc

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CcCaADdaDB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) DDBAdBCBba

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) dAcbD aBBC

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) CdBDCdccA  dADd

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) A acDBCddcABCba

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 1 0 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 4 0 100
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 0 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET DEMİRCAN 140 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
270,197 291,000 12 49 139 1432 20526

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 6 5,00 33 6,42 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 3,22 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 3,84 3,09 3,72

İngilizce 10 6 3 5,00 50 2,32 2,84 3,21

Matematik 15 1 12 -3,00 -20 2,33 2,05 2,81

Fen 15 7 6 5,00 33 4,12 3,65 4,55

Toplam: 75 35 31 24,67 33 22,25 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DdCcdA bCDaBa B

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CAbaAD CDB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) DDBbCc BAC

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) CA AcbDBBa

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) bbcca cDdd cbcd

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) b cADBCdCDdBdb 

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 1 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 0 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 0 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 2 2 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 0 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 0 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF TAHA BAL 168 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
256,721 291,000 13 53 166 1603 22819

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,42 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,22 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,84 3,09 3,72

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,32 2,84 3,21

Matematik 15 5 7 2,67 18 2,33 2,05 2,81

Fen 15 3 12 -1,00 -7 4,12 3,65 4,55

Toplam: 75 28 44 13,33 18 22,25 20,89 24,25

Sözel (TÜR) aadDDBAADdbBDCB

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) BdbdDAdbCd

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BbCccacbCc

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) bBAdCaabaa

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) CC  aD CdcDdacd

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) cDcDdbCacaddbaa

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 0 2 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 0 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 1 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 0 4 0
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNE  YAŞAR 146 5A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
298,368 291,000 8 33 88 1126 16268

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,42 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 3,22 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,84 3,09 3,72

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,32 2,84 3,21

Matematik 15 5 10 1,67 11 2,33 2,05 2,81

Fen 15 7 8 4,33 29 4,12 3,65 4,55

Toplam: 75 40 35 28,33 38 22,25 20,89 24,25

Sözel (TÜR) cddDDaAADdCdDCB

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) dADCDABcCC

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BACaDaBAaB

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) baAdbBccCD

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) CCAaDbbabbcdccB

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) BDBDAAbbddabcbD

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 1 3 25
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
* K O    Ç 0 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
205,825 291,000 20 84 303 2287 32458

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 5,00 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,89 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,12 3,09 3,72

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,99 2,84 3,21

Matematik 15 1 14 -3,67 -24 0,14 2,05 2,81

Fen 15 4 11 0,33 2 2,61 3,65 4,55

Toplam: 75 23 52 5,67 8 15,74 20,89 24,25

Sözel (TÜR) adCbcABDdcCdbaB

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CbdBdcbacB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) bDBcdcCcdC

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) bcBcDCDaBa

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) acBbacdcbabcbbd

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) cBbcaBbabDAdaab

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 0 4 0
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÇOPUR 125 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
234,682 291,000 14 64 224 1893 26866

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 7 3,67 24 5,00 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 2,89 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 2,12 3,09 3,72

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,99 2,84 3,21

Matematik 15 2 9 -1,00 -7 0,14 2,05 2,81

Fen 15 4 5 2,33 16 2,61 3,65 4,55

Toplam: 75 24 37 11,67 16 15,74 20,89 24,25

Sözel (TÜR) adaDAbcDCaC Cb 

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CbCdcbd DB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) cb dCdaBca

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) aAdAcCaBBC

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) aABbbd ad   cad

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) Aac  daCC    aD

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 0 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 0 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 1 1 25
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 0 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE EYLÜL BOZ 38 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
356,088 291,000 2 19 40 611 8633

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 5,00 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 2,89 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 2,12 3,09 3,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 2,99 2,84 3,21

Matematik 15 6 2 5,33 36 0,14 2,05 2,81

Fen 15 7 6 5,00 33 2,61 3,65 4,55

Toplam: 75 48 16 42,67 57 15,74 20,89 24,25

Sözel (TÜR) D dDDBAADaCBDCB

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) BAb DbBcbC

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BAbDaCBACB

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) ABACCBBDCD

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) CCdBDD  C  d   

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) B  DAAdaAddbaCD

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 0 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 1 0 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 1 3 25
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 0 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 0 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA BOLAT 4 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
244,035 291,000 13 60 196 1773 25113

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 5,00 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 2,89 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,12 3,09 3,72

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,99 2,84 3,21

Matematik 15 1 11 -2,67 -18 0,14 2,05 2,81

Fen 15 3 12 -1,00 -7 2,61 3,65 4,55

Toplam: 75 29 42 15,00 20 15,74 20,89 24,25

Sözel (TÜR) add AABaCDCBCDB

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CAbcAbACDB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) cDaACdCcda

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) dAacDdbaBC

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) add C cbc adbac

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) daaccBdbaDbcaaD

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 0 2 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 0 4 0
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL HAMMUDİ 35 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
272,251 291,000 7 46 133 1408 20209

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 5,00 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 2,89 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,12 3,09 3,72

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,99 2,84 3,21

Matematik 15 6 9 3,00 20 0,14 2,05 2,81

Fen 15 8 7 5,67 38 2,61 3,65 4,55

Toplam: 75 33 42 19,00 25 15,74 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DdbDbBAdcbCdDad

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) aAbbbcBcCC

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) cAdDcCdbCa

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) AcAbCaBcaD

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) CCdBDbcaCcbBdcd

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) caBDAACCdcCacbD

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 2 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 1 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 3 1 75
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN SAMEN 45 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
230,384 291,000 16 70 236 1946 27683

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 5,00 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 2,89 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 2,12 3,09 3,72

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 2,99 2,84 3,21

Matematik 15 2 11 -1,67 -11 0,14 2,05 2,81

Fen 15 4 11 0,33 2 2,61 3,65 4,55

Toplam: 75 24 49 7,67 10 15,74 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DddDbBAAcdCBcCB

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) BAcCDAdbCd

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BbdDbadcbd

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) bcdbacBaac

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) aad ab aacD*cAc

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) BDBbccbabcbbbdD

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 2 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 1 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 0 4 0
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DURAN CAN YARDIM 36 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
289,548 291,000 6 38 102 1214 17563

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 5,00 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 2,89 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 2,12 3,09 3,72

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,99 2,84 3,21

Matematik 15 6 9 3,00 20 0,14 2,05 2,81

Fen 15 7 8 4,33 29 2,61 3,65 4,55

Toplam: 75 37 38 24,33 32 15,74 20,89 24,25

Sözel (TÜR) adCaAABbCDdBdcB

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) bAbcdDbaDB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) DaBbCcCBAC

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) CABdcdcBBd

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) bcBbCdADbbCdccB

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) AabADdCdbDdBdCa

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 1 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 3 1 75
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN NOGAN 40 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
294,331 291,000 5 36 95 1163 16903

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 5,00 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 2,89 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 2,12 3,09 3,72

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,99 2,84 3,21

Matematik 15 3 9 0,00 0 0,14 2,05 2,81

Fen 15 8 7 5,67 38 2,61 3,65 4,55

Toplam: 75 35 37 22,67 30 15,74 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DdaDAABDCDCBbbB

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CcCdcDddDB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) bDBACcCccC

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) CAadabacca

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) aAaca c d bBcDc

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) ABDbDBCbdDdddCa

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 0 2 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 1 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 2 2 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR TEPEGÖZ 31 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
231,098 291,000 15 68 234 1934 27559

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 5,00 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 2,89 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,12 3,09 3,72

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,99 2,84 3,21

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 0,14 2,05 2,81

Fen 15 4 11 0,33 2 2,61 3,65 4,55

Toplam: 75 27 48 11,00 15 15,74 20,89 24,25

Sözel (TÜR) bdabcABDCDbBCDd

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CcbdcDcdDB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) aDBACBaabd

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) aABbDbbBcd

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) adBDbadadbdadbd

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) dcccadCbdDddCCa

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 2 2 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHANEGEORTAK 55 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
211,866 291,000 17 79 285 2206 31338

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 5,00 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 2,89 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,12 3,09 3,72

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,99 2,84 3,21

Matematik 15 4 11 0,33 2 0,14 2,05 2,81

Fen 15 4 11 0,33 2 2,61 3,65 4,55

Toplam: 75 25 50 8,33 11 15,74 20,89 24,25

Sözel (TÜR) cddcaBAcadbcDda

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) BADCbcaAbC

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BbCDadBAbc

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) cdbaCBcDab

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) aaABDDbbabacdcd

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) acdDdcabAddCabD

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 2 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 0 2 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 0 4 0
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ENSAR GÜRSOY 7 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
176,551 291,000 23 96 351 2551 36484

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 5,00 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,89 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 2,12 3,09 3,72

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,99 2,84 3,21

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 0,14 2,05 2,81

Fen 15 3 12 -1,00 -7 2,61 3,65 4,55

Toplam: 75 16 59 -3,67 -5 15,74 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DdbabcccabaBDba

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) dAcdDcBbbd

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) dbdbbCcdac

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) ccAdaBcadD

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) CbddDDdbdbccdca

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) cacbcbdCbBaCbab

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 2 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 0 2 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 2 2 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLEM YAVUZ 51 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
195,346 291,000 21 88 320 2389 34246

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 5,00 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 2,89 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 2,12 3,09 3,72

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,99 2,84 3,21

Matematik 15 4 11 0,33 2 0,14 2,05 2,81

Fen 15 4 11 0,33 2 2,61 3,65 4,55

Toplam: 75 20 55 1,67 2 15,74 20,89 24,25

Sözel (TÜR) bddDdAacbcbBabc

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) bbCBcbcaDB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) abcbbcddca

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) bABcbCDdBa

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) bddbCBAcAbdacad

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) cBccacbbbcABCbc

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 2 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 0 2 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 0 2 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 2 2 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL EFE ZORLU 30 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
299,957 291,000 4 31 85 1109 16043

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 5,00 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 2,89 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,12 3,09 3,72

İngilizce 10 6 3 5,00 50 2,99 2,84 3,21

Matematik 15 5 10 1,67 11 0,14 2,05 2,81

Fen 15 8 7 5,67 38 2,61 3,65 4,55

Toplam: 75 38 36 26,00 35 15,74 20,89 24,25

Sözel (TÜR) aCdDcaAADdCBDCB

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) BAbCDdBcbC

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) cbCbaacAaB

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) dBACdBBc D

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) CacBbabbCccBdAd

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) acdDAAbCABdCabD

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 0 2 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 1 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 3 1 75
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİLİBRAHİM MANTI 178 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,658 291,000 18 82 298 2276 32311

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 -2,33 -16 5,00 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 2,89 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,12 3,09 3,72

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,99 2,84 3,21

Matematik 15 5 10 1,67 11 0,14 2,05 2,81

Fen 15 5 10 1,67 11 2,61 3,65 4,55

Toplam: 75 22 53 4,33 6 15,74 20,89 24,25

Sözel (TÜR) abbccBAdcababac

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) ddbCDdBbCa

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BAdDcddbac

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) dccbCBaDdb

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) CacdbDAddbDadAc

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) dDaDbbabdBdbDaD

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 2 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 0 2 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 1 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 1 3 25
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİS NARİN 62 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
189,512 291,000 22 92 335 2453 35104

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 5,00 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,89 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,12 3,09 3,72

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,99 2,84 3,21

Matematik 15 1 14 -3,67 -24 0,14 2,05 2,81

Fen 15 4 11 0,33 2 2,61 3,65 4,55

Toplam: 75 18 56 -0,67 -1 15,74 20,89 24,25

Sözel (TÜR) cbaDbABaCDdd ac

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CbbBdbcdaB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) bDcAdddadC

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) bdcdDabcBd

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) abccadcDbbaabba

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) cdDdDaabdaAdbCc

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 1 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 0 2 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 0 4 0
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL ÇABUK 57 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,684 291,000 1 13 28 486 6932

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 0 13,00 87 5,00 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 2,89 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 2,12 3,09 3,72

İngilizce 10 7 1 6,67 67 2,99 2,84 3,21

Matematik 15 3 0 3,00 20 0,14 2,05 2,81

Fen 15 11 4 9,67 64 2,61 3,65 4,55

Toplam: 75 47 11 43,33 58 15,74 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DC DDBAAD CBDCB

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) cdbCD BcCC

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BACDbCBACc

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG)  BAdCBBD D

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) C A  D         

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) BDcDAAdCAcCCaCD

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 0 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 0 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 3 1 75
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMET MERT KAR* AKA 33 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
303,954 291,000 3 30 81 1082 15475

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 5,00 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 2,89 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,12 3,09 3,72

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,99 2,84 3,21

Matematik 15 6 9 3,00 20 0,14 2,05 2,81

Fen 15 7 7 4,67 31 2,61 3,65 4,55

Toplam: 75 39 35 27,33 36 15,74 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DadDDdAADbCBDdB

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) aAbCDcBcbb

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BcCacdccCB

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) cBACCBBDbD

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) CCABaDcbbccdcbB

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) BcdDAAdadBCCbd 

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 3 1 75
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE VARGÜL 44 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
205,917 291,000 19 83 302 2286 32441

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 5,00 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,89 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 2 5 0,33 3 2,12 3,09 3,72

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,99 2,84 3,21

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 0,14 2,05 2,81

Fen 15 5 10 1,67 11 2,61 3,65 4,55

Toplam: 75 21 51 4,00 5 15,74 20,89 24,25

Sözel (TÜR) cdAccaAbcbbBbaB

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) BcbaDccbCb

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BbbabdB   

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) cBAbaBdbCb

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) CbddbcAbdcadcAa

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) ccBcAbbbABCbcbc

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 2 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 0 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 0 2 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 2 2 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİR*   ARALI 39 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
270,536 291,000 8 48 138 1426 20478

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 5,00 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 2,89 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,12 3,09 3,72

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,99 2,84 3,21

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 0,14 2,05 2,81

Fen 15 6 9 3,00 20 2,61 3,65 4,55

Toplam: 75 32 43 17,67 24 15,74 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DdbDAABDCDdBCDc

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CbCBAcbaDc

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) DcdbCddccC

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) bAdbDdDaaC

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) bbdcCdbDbbacdcB

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) cBDcDBadacABdaa

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 1 3 25
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BATAYHİ 69 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
250,173 291,000 12 57 179 1693 24020

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 5,00 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 2,89 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,12 3,09 3,72

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 2,99 2,84 3,21

Matematik 15 5 10 1,67 11 0,14 2,05 2,81

Fen 15 5 10 1,67 11 2,61 3,65 4,55

Toplam: 75 29 45 14,00 19 15,74 20,89 24,25

Sözel (TÜR) adcDaBAbaCCBDac

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) BcaCDABcCa

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BACbDbabbd

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) cBcbdcdDb 

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) CadBDbcabAcaBcc

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) ccaDcdCddadCbCD

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 0 1 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 0 4 0
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NURSEL NAZ ESERYEL 22 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
268,860 291,000 9 50 141 1455 20752

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 4 6,67 44 5,00 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 2,89 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 3 4 1,67 17 2,12 3,09 3,72

İngilizce 10 5 3 4,00 40 2,99 2,84 3,21

Matematik 15 3 7 0,67 4 0,14 2,05 2,81

Fen 15 5 5 3,33 22 2,61 3,65 4,55

Toplam: 75 28 28 18,67 25 15,74 20,89 24,25

Sözel (TÜR) Ddd  ABaCDCB cB

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CcbaAbd DB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) c  bCB ccC

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) CAa Db BcC

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) CdaDC b  aad c 

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) A DADd b ad C a

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 0 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 1 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 0 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 0 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 2 0 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 0 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU SÜLÜN 142 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
255,416 291,000 11 55 168 1622 23049

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 5,00 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 2,89 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 2,12 3,09 3,72

İngilizce 10 3 5 1,33 13 2,99 2,84 3,21

Matematik 15 2 10 -1,33 -9 0,14 2,05 2,81

Fen 15 6 6 4,00 27 2,61 3,65 4,55

Toplam: 75 28 37 15,67 21 15,74 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DddbAAdbCDdBCbB

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CAbccb CDB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) DbB*CcdB b

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) CAdbDa c d

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) aABba cacb cc c

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) Ad cDBCdC bddC 

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 0 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 0 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 2 2 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 0 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 0 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ ARTUKASLAN 61 5B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
265,129 291,000 10 51 147 1502 21384

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 23 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 5,00 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 2,89 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 2,12 3,09 3,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 2,99 2,84 3,21

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 0,14 2,05 2,81

Fen 15 5 10 1,67 11 2,61 3,65 4,55

Toplam: 75 38 37 25,67 34 15,74 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DddbAdBaCDCaacB

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CAbBdbbCDB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) DaBAadCBAC

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) CABADCDBBC

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) adBbaBbDbbacccd

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) AdabDBdbCDbddba

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 1 3 25
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
A POLAT KESKİN 93 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
287,952 291,000 10 40 106 1232 17823

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,61 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 2,96 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,88 3,09 3,72

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,79 2,84 3,21

Matematik 15 4 5 2,33 16 1,99 2,05 2,81

Fen 15 6 6 4,00 27 3,47 3,65 4,55

Toplam: 75 34 32 23,33 31 20,69 20,89 24,25

Sözel (TÜR) bddDbBAADCCBcaB

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) BbbCDcBcbC

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BAdDaCBdbc

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) dcACCBBaba

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) abABDD   ccc   

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) BaaDAbbCABda   

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 2 2 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 0 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BAYRAM ALİ YILDIZ 78 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
299,325 291,000 8 32 86 1118 16140

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 6,61 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 2,96 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,88 3,09 3,72

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,79 2,84 3,21

Matematik 15 5 9 2,00 13 1,99 2,05 2,81

Fen 15 5 10 1,67 11 3,47 3,65 4,55

Toplam: 75 40 34 28,67 38 20,69 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DdbDAABDbDCBCbB

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) dcCdADACDB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) DadcCcCBbC

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) CAcADCccBC

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) aAaDadcD bCBbcc

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) AcccDdCdaDbBdbc

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 1 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 3 1 75
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞLEM TÜLAY ALKIN 171 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
214,227 291,000 22 78 279 2167 30856

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 6,61 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 2,96 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 2,88 3,09 3,72

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,79 2,84 3,21

Matematik 15 4 11 0,33 2 1,99 2,05 2,81

Fen 15 3 12 -1,00 -7 3,47 3,65 4,55

Toplam: 75 23 52 5,67 8 20,69 20,89 24,25

Sözel (TÜR) cadbDBAbbaCBDda

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) cAbdDcBcaC

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) dACbcddbbd

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) bBcaaBdDbD

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) CbddcbAdCAbccbc

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) abcDbAbdcBbdcab

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 2 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 0 2 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 1 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 2 2 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR KIL Ç 293 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
359,649 291,000 4 16 35 572 8213

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 6,61 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 2,96 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 2,88 3,09 3,72

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,79 2,84 3,21

Matematik 15 9 6 7,00 47 1,99 2,05 2,81

Fen 15 11 4 9,67 64 3,47 3,65 4,55

Toplam: 75 50 25 41,67 56 20,69 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DdCaAAdDCcbBCcB

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CACaAbbCDB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) aDBACBCBbd

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) CABADCcdBa

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) CABDCBAccaCabDd

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) AdaADBaCCDABCbD

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 2 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 2 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 3 1 75
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE NARİN 276 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,216 291,000 6 23 57 801 11371

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 6,61 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 2,96 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 2,88 3,09 3,72

İngilizce 10 3 6 1,00 10 2,79 2,84 3,21

Matematik 15 6 8 3,33 22 1,99 2,05 2,81

Fen 15 9 6 7,00 47 3,47 3,65 4,55

Toplam: 75 41 32 30,33 40 20,69 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DAdDAABDCDdBCDB

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CcbdAbAaaB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) DaBACBbBbd

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) dA bDaaaBa

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) CdBDaacDAbCcca 

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) AaabDBCCCDABdbc

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 1 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 3 1 75
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ MUSTAFA TOPAN 84 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
220,181 291,000 21 77 266 2071 29648

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 6,61 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 2,96 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,88 3,09 3,72

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,79 2,84 3,21

Matematik 15 5 10 1,67 11 1,99 2,05 2,81

Fen 15 2 13 -2,33 -16 3,47 3,65 4,55

Toplam: 75 25 50 8,33 11 20,69 20,89 24,25

Sözel (TÜR) cbCDAccDabdBCac

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) dcCBdbdCaB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) DccACdbaca

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) CAcbDbadBC

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) bdBcbccabCCcADd

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) cdbcDcabaabcabD

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 2 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 2 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 0 4 0
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN İLHAN 288 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
308,198 291,000 7 29 77 1049 14856

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 6,61 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 3 6 1,00 10 2,96 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 2,88 3,09 3,72

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,79 2,84 3,21

Matematik 15 6 7 3,67 24 1,99 2,05 2,81

Fen 15 8 6 6,00 40 3,47 3,65 4,55

Toplam: 75 36 32 25,33 34 20,69 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DdaDAABDCadBC B

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) dcddb AdDB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) DDBbCdda  

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) bAacDbaBBC

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) CAaDaacc  CBcDd

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) ABacDBCdbDA dCc

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 2 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 0 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 0 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 0 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 2 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 2 1 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DUDUNAZ KARABOYUN 9 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
183,013 291,000 25 94 344 2502 35889

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 6,61 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 2,96 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 2,88 3,09 3,72

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 2,79 2,84 3,21

Matematik 15 3 11 -0,67 -4 1,99 2,05 2,81

Fen 15 4 11 0,33 2 3,47 3,65 4,55

Toplam: 75 16 58 -3,33 -4 20,69 20,89 24,25

Sözel (TÜR) bdADbdbcbddBbda

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) BcDaDdacCa

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) dcabcaaAba

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) ccAabccabc

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) CCda bbdaAccaca

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) BcBbccabdBbCcac

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 2 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 0 2 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 0 2 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 1 3 25
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE BARDAKÇI 70 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
450,719 291,000 1 1 1 73 1000

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 6,61 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 2,96 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 2,88 3,09 3,72

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,79 2,84 3,21

Matematik 15 13 2 12,33 82 1,99 2,05 2,81

Fen 15 14 1 13,67 91 3,47 3,65 4,55

Toplam: 75 64 11 60,33 80 20,69 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DCdDDBAADCCBDCB

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) cADCDABACC

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BbCDDCdbdB

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) AdACCBBDdD

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) CCABDDACCADdBAa

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) BDBDAACCABdCDCD

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 2 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 3 1 75
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM CAN 72 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,388 291,000 5 21 43 640 9079

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 6,61 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 2,96 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 2,88 3,09 3,72

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,79 2,84 3,21

Matematik 15 8 7 5,67 38 1,99 2,05 2,81

Fen 15 8 7 5,67 38 3,47 3,65 4,55

Toplam: 75 47 28 37,67 50 20,69 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DaADDBAADCCBDCa

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) BAcCDdBcbC

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BcCDDCdbCc

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) AcACCBdcdD

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) CCABbDcdbAcdBcB

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) dDaDcdCCbBaCcCD

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 2 2 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM EYMEN GÖKDAĞ 298 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
230,893 291,000 17 69 235 1940 27597

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,61 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 2,96 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 2,88 3,09 3,72

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,79 2,84 3,21

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 1,99 2,05 2,81

Fen 15 1 14 -3,67 -24 3,47 3,65 4,55

Toplam: 75 28 47 12,33 16 20,69 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DACDccBbCDdBaDB

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CcCaAbddDB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) aaBACcaBAC

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) dAcbDdaBBd

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) adaaaacDbbdaAcd

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) ccaAadbaacdcbbc

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 0 4 0
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLABOZKURT 92 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
195,906 291,000 23 87 319 2384 34149

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 6,61 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,96 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 2,88 3,09 3,72

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,79 2,84 3,21

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 1,99 2,05 2,81

Fen 15 4 11 0,33 2 3,47 3,65 4,55

Toplam: 75 20 55 1,67 2 20,69 20,89 24,25

Sözel (TÜR) bAdDbbdcbbbaCDa

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) ddCadDbacB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) cacbbcbBbb

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) acBADCadBa

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) bddcCdcbbaadbDB

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) ccadDabCabcBdaD

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 2 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 0 2 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 1 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 1 3 25
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL KIYDAL 76 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
383,734 291,000 3 9 18 394 5627

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 6,61 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 2,96 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 2,88 3,09 3,72

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,79 2,84 3,21

Matematik 15 6 6 4,00 27 1,99 2,05 2,81

Fen 15 10 3 9,00 60 3,47 3,65 4,55

Toplam: 75 53 17 47,33 63 20,69 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DdCDAABDCDCBCDB

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CcCBADdaDB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) DDBACBCBAC

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) CABcDabBBb

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) CAaDCdca bbB D 

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) A  dDBCCCDbBCCc

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 1 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 4 0 100
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 0 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 0 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM SEVENLER 10 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
288,363 291,000 9 39 104 1225 17741

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 6,61 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 2,96 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 2,88 3,09 3,72

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,79 2,84 3,21

Matematik 15 5 8 2,33 16 1,99 2,05 2,81

Fen 15 6 9 3,00 20 3,47 3,65 4,55

Toplam: 75 35 36 23,00 31 20,69 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DCdDaaAdDCCBDCa

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) BAcdDdBbC 

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BcCDaCdb c

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) dBACdBdDba

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) CCA  DdddAcddba

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) BcdDAdCabdbCbaD

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 0 2 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 0 4 0
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE DEMİRCAN 82 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
221,146 291,000 20 76 264 2065 29462

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 6,61 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 2,96 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 2,88 3,09 3,72

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,79 2,84 3,21

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 1,99 2,05 2,81

Fen 15 7 8 4,33 29 3,47 3,65 4,55

Toplam: 75 21 54 3,00 4 20,69 20,89 24,25

Sözel (TÜR) cAdbAAcbCcCaaDB

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CbbadcdbaB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) bcBcdcacda

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) CbacbdbaBd

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) aAdcbdcacbCcbad

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) ABDADcbadcdBCab

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 0 2 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 1 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 3 1 75
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT ESKİGÖLGE 20 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
404,125 291,000 2 7 12 282 3800

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 6,61 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 2,96 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 2,88 3,09 3,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 2,79 2,84 3,21

Matematik 15 8 3 7,00 47 1,99 2,05 2,81

Fen 15 9 5 7,33 49 3,47 3,65 4,55

Toplam: 75 59 11 55,33 74 20,69 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DAaDAABDCDCBCDB

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CbCBAbACDB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) DDBACBCBAC

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) CABADCDBBC

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) CdBDbBcD  CBA  

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) ABabDBCdC ABCba

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 2 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 1 0 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 4 0 100
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NEBİH E  ŞİBLİ 98 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
189,676 291,000 24 91 334 2450 35079

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 1 14 -3,67 -24 6,61 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 2,96 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 2,88 3,09 3,72

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,79 2,84 3,21

Matematik 15 4 11 0,33 2 1,99 2,05 2,81

Fen 15 6 7 3,67 24 3,47 3,65 4,55

Toplam: 75 17 56 -1,67 -2 20,69 20,89 24,25

Sözel (TÜR) bdbbcdccaddaaCd

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) cbcdcbBbba

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) dcdbbbccbd

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) cBACbaaDbD

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) aaAdaDbCdbcdBcd

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) Bc DAdCdABbdcb 

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 2 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 0 2 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 1 3 25
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 0 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NUR HUDE BATAYHİ 77 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
280,323 291,000 11 42 117 1318 18981

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 6,61 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 2,96 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 2,88 3,09 3,72

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,79 2,84 3,21

Matematik 15 6 8 3,33 22 1,99 2,05 2,81

Fen 15 6 9 3,00 20 3,47 3,65 4,55

Toplam: 75 32 40 18,67 25 20,69 20,89 24,25

Sözel (TÜR) badDDBAADdaB CB

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) dbDdDABcdd

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BbCDDddA d

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) cadbaBBabc

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) aCcaDcAC cDdacB

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) dcBDAAbdccdCbCa

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 0 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 1 0 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 1 3 25
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH BARAN ALTAY 89 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
279,813 291,000 12 43 120 1325 19068

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 3 9,00 60 6,61 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 2,96 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 2,88 3,09 3,72

İngilizce 10 3 5 1,33 13 2,79 2,84 3,21

Matematik 15 1 7 -1,33 -9 1,99 2,05 2,81

Fen 15 6 9 3,00 20 3,47 3,65 4,55

Toplam: 75 33 31 22,67 30 20,69 20,89 24,25

Sözel (TÜR) adADbBAAD C DCB

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) cAbdDABcdC

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BAdDDCdACB

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG)  cAaaB adD

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) aaAd b    c dc 

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) BcdDAACdbdCbcac

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 0 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 0 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 0 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 2 2 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA YILMAZ 28 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
227,957 291,000 18 72 243 1978 28145

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 6,61 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,96 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,88 3,09 3,72

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 2,79 2,84 3,21

Matematik 15 0 6 -2,00 -13 1,99 2,05 2,81

Fen 15 3 3 2,00 13 3,47 3,65 4,55

Toplam: 75 19 38 6,33 8 20,69 20,89 24,25

Sözel (TÜR) aCADDBAAcdbBcbd

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) cbbdDdBcbC

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BbCDaadAba

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) cdAadccbdc

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) d  d b   ca  c 

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) a    AdCd C    

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 2 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 0 2 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 0 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 3 0 75
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 0 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 0 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 0 0 0
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAN HATINOĞLU 73 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
264,620 291,000 14 52 149 1514 21481

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 6,61 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 2,96 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,88 3,09 3,72

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,79 2,84 3,21

Matematik 15 3 6 1,00 7 1,99 2,05 2,81

Fen 15 9 3 8,00 53 3,47 3,65 4,55

Toplam: 75 31 35 19,33 26 20,69 20,89 24,25

Sözel (TÜR) cddDDdAdbaCdaba

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) cbDCDbBACb

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BbdDcbBAad

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) cBACbaBDaa

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) aaABaDb     ab 

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) BccDAACdABCC   

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 2 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 3 1 75
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 0 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SİMGE ÖZCANLI 81 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,878 291,000 16 65 226 1904 27016

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 6,61 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,96 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 2,88 3,09 3,72

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,79 2,84 3,21

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 1,99 2,05 2,81

Fen 15 4 11 0,33 2 3,47 3,65 4,55

Toplam: 75 28 47 12,33 16 20,69 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DddcbaAcDaCBDaB

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) dcbdaABcCa

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BACDbdaACc

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) cBAaCBBadc

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) addcbDcbbAcdBcd

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) BadcdAbdAcdbcaD

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 1 3 25
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA ADIYAMAN 27 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
277,637 291,000 13 44 124 1349 19403

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 7,33 49 6,61 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 3 6 1,00 10 2,96 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 2,88 3,09 3,72

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,79 2,84 3,21

Matematik 15 7 7 4,67 31 1,99 2,05 2,81

Fen 15 5 10 1,67 11 3,47 3,65 4,55

Toplam: 75 31 41 17,33 23 20,69 20,89 24,25

Sözel (TÜR) bddDDBAADCC caB

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) acb DdBcCa

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BbCDDCadbd

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) cdAdCcdbab

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) CCABDcc acDcaAd

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) BbdDcAdbcabdDCa

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 0 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 0 2 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 1 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 1 3 25
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE BİLEN 88 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
245,457 291,000 15 59 192 1750 24852

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 5 6,33 42 6,61 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 2,96 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 2,88 3,09 3,72

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,79 2,84 3,21

Matematik 15 4 9 1,00 7 1,99 2,05 2,81

Fen 15 3 11 -0,67 -4 3,47 3,65 4,55

Toplam: 75 27 41 13,33 18 20,69 20,89 24,25

Sözel (TÜR) bdd AABaCD BCDd

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CbbBADcdDc

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) caB CBac a

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) CAcbbdaBBb

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) addDCaccA bdbD 

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) dccdD*ddCcd aCa

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 0 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 0 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 1 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 0 3 0
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZAHİDE Mİ A KÖYYAR 79 5C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
223,393 291,000 19 74 259 2037 29042

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 6,61 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 2,96 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 2,88 3,09 3,72

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,79 2,84 3,21

Matematik 15 2 11 -1,67 -11 1,99 2,05 2,81

Fen 15 4 10 0,67 4 3,47 3,65 4,55

Toplam: 75 24 47 8,33 11 20,69 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DCdaacbADCCBabc

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS)  ADCcAadab

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) ddbcaCaACc

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) ABbCCaccda

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT)  abdaDAbdbaddb 

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) BbaD*cbadB bbaD

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 0 2 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 0 2 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 1 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 1 2 25
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
*** 0 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
193,709 291,000 22 89 324 2404 34476

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 7,83 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 2,28 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,65 3,09 3,72

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,43 2,84 3,21

Matematik 15 1 13 -3,33 -22 3,69 2,05 2,81

Fen 15 3 12 -1,00 -7 4,53 3,65 4,55

Toplam: 75 18 56 -0,67 -1 25,41 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DcCadABbbaCBbDc

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) bcaBAccdba

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) DcabaddccC

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) abBbbCadBa

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT)  bdaC*cbbaddcba

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) ABabbdabaDbcabc

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 0 2 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 0 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 1 3 25
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM KAYRA KUNT 120 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
365,162 291,000 8 14 32 529 7585

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 7,83 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 2,28 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,65 3,09 3,72

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,43 2,84 3,21

Matematik 15 12 2 11,33 76 3,69 2,05 2,81

Fen 15 10 5 8,33 56 4,53 3,65 4,55

Toplam: 75 48 26 39,33 52 25,41 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DACcdABbCcdBCbB

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CcCdAbACDB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) DcBbCBddAC

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) aAddDbbBBb

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) CABDCB DACCBAca

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) ABDcDaCdbDABCCa

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 2 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 1 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 4 0 100
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT EFE DAĞ 100 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
325,662 291,000 11 25 64 888 12511

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,83 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 2,28 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,65 3,09 3,72

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,43 2,84 3,21

Matematik 15 9 6 7,00 47 3,69 2,05 2,81

Fen 15 6 9 3,00 20 4,53 3,65 4,55

Toplam: 75 42 33 31,00 41 25,41 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DddDAABDCDaBaDB

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CcbaAbAdDB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) acdACBCBAd

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) aAddaCaBBC

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) bAcDCBcDACbdADd

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) dcacaBbbCDABdCa

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 0 2 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 1 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 1 3 25
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL ÖZDEN 114 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
250,572 291,000 17 56 177 1686 23936

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,83 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,28 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,65 3,09 3,72

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,43 2,84 3,21

Matematik 15 3 11 -0,67 -4 3,69 2,05 2,81

Fen 15 5 10 1,67 11 4,53 3,65 4,55

Toplam: 75 27 47 11,33 15 25,41 20,89 24,25

Sözel (TÜR) addbAABbCDCBCDB

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CcCadbcbcB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) acBACddBdd

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) bAccabDddb

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) bdcDCadccdaBd d

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) AdccDc*CbDdaadD

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 0 2 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 1 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 1 3 25
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA MÜMÜNE GÜNEŞ 212 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
271,054 291,000 16 47 135 1423 20400

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 5 6,33 42 7,83 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 2,28 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,65 3,09 3,72

İngilizce 10 4 5 2,33 23 3,43 2,84 3,21

Matematik 15 4 10 0,67 4 3,69 2,05 2,81

Fen 15 6 8 3,33 22 4,53 3,65 4,55

Toplam: 75 32 37 19,67 26 25,41 20,89 24,25

Sözel (TÜR) a aaAABaCDC CaB

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CddBc ddDB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) DDBACcbBbd

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) bAa bdDaBC

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) CAB acdbcaacdDd

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) AdD DcCbaDAcdbc

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 0 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 0 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 0 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 0 2 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 1 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 2 2 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE TÜRK 126 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,381 291,000 18 66 227 1910 27114

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,83 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,28 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,65 3,09 3,72

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,43 2,84 3,21

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 3,69 2,05 2,81

Fen 15 1 14 -3,67 -24 4,53 3,65 4,55

Toplam: 75 26 49 9,67 13 25,41 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DddDDdAADCCBDaB

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) dcbbDdBbCd

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) dACcaCdAbd

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) dBbCdBBaab

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) adABabcdCbcdddd

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) abaDdbdbdadbabb

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 0 2 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 1 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 0 4 0
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN ŞAHAN 214 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
177,801 291,000 24 95 350 2541 36371

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 7,83 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,28 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 1 8 -1,67 -17 3,65 3,09 3,72

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 3,43 2,84 3,21

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 3,69 2,05 2,81

Fen 15 1 14 -3,67 -24 4,53 3,65 4,55

Toplam: 75 14 60 -6,00 -8 25,41 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DACbcbdaCadcaDB

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) bbadAaACba

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) acdAadaa* 

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) bbcdbbbadd

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) acBadddDbaCcdbc

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) baccadabacAabdc

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 2 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 0 2 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 0 2 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 1 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 0 4 0
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERTUĞRUL EMİR YÜKSEL 94 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
314,783 291,000 12 26 72 990 13961

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,83 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 2,28 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,65 3,09 3,72

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,43 2,84 3,21

Matematik 15 7 8 4,33 29 3,69 2,05 2,81

Fen 15 10 4 8,67 58 4,53 3,65 4,55

Toplam: 75 40 34 28,67 38 25,41 20,89 24,25

Sözel (TÜR) badbDBAdcdCBDCB

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) BAbdDbBcba

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BbCcDbcdCa

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) cBAbCBBDaD

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) CbABDbbbCcDccdB

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) dDBDAAdCA dCcCD

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 2 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 2 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 2 1 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN TOPRAK 129 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
295,871 291,000 14 34 92 1149 16656

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 7,83 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 4 4 2,67 27 2,28 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 3,65 3,09 3,72

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,43 2,84 3,21

Matematik 15 7 4 5,67 38 3,69 2,05 2,81

Fen 15 8 3 7,00 47 4,53 3,65 4,55

Toplam: 75 34 29 24,33 32 25,41 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DadDaBcAcdCdbaB

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) cda DbB CC

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) abC  CcbCc

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) dcAdCBBDaD

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) CCAdbDA CbD  d 

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) B d Ad C BdCDCD

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 2 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 0 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 0 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 0 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 2 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 2 2 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 0 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 0 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE YILMAZ 105 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
436,102 291,000 1 2 3 120 1623

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 7,83 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 2,28 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,65 3,09 3,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,43 2,84 3,21

Matematik 15 13 1 12,67 84 3,69 2,05 2,81

Fen 15 12 2 11,33 76 4,53 3,65 4,55

Toplam: 75 62 11 58,33 78 25,41 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DAdDAABDCDdBCDB

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CACcbDddDB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) DDBACBCdbC

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) CABADCDBBC

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) CABDCBcDACCBAD 

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) A cADBCCCDABdCD

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 2 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 3 1 75
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 0 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE NAZ DURMAZ 108 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
355,459 291,000 9 20 41 621 8717

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 7,83 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 2,28 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,65 3,09 3,72

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,43 2,84 3,21

Matematik 15 8 5 6,33 42 3,69 2,05 2,81

Fen 15 5 2 4,33 29 4,53 3,65 4,55

Toplam: 75 46 18 40,00 53 25,41 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DaADbBAADCCBDCB

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) cAb DABAbC

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BACbDCBAdc

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) ABACdBBadD

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) CaAB c CCADdccB

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) BaBD   b  C  C 

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 0 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 2 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 1 1 25
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 0 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAZIM ELİBRAHİM 131 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
197,052 291,000 21 86 316 2366 33964

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 7,83 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 2,28 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,65 3,09 3,72

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,43 2,84 3,21

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 3,69 2,05 2,81

Fen 15 2 13 -2,33 -16 4,53 3,65 4,55

Toplam: 75 20 55 1,67 2 25,41 20,89 24,25

Sözel (TÜR) bcabdAcDaaCaCDB

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) adbcAbbdbB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) bbdbadbdAC

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) bcaADdDBBb

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) bcaDacdccbCdcaB

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) dcbcadbdaDcBadb

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 0 2 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 1 1 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 1 3 25
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN DEMİR 101 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
327,366 291,000 10 24 63 876 12300

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 7,83 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 2,28 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,65 3,09 3,72

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,43 2,84 3,21

Matematik 15 6 9 3,00 20 3,69 2,05 2,81

Fen 15 5 10 1,67 11 4,53 3,65 4,55

Toplam: 75 46 29 36,33 48 25,41 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DaADDBAADdCBDCB

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) cbDCDbBAbC

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BbCDDddACc

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) ABACCBBDCD

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) CaABbDcadAacdcB

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) BbaDddCbbdCCbba

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 1 3 25
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALİ UZ 21 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
433,904 291,000 2 3 4 133 1738

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 7,83 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 2,28 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,65 3,09 3,72

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,43 2,84 3,21

Matematik 15 13 2 12,33 82 3,69 2,05 2,81

Fen 15 13 2 12,33 82 4,53 3,65 4,55

Toplam: 75 61 14 56,33 75 25,41 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DCADDBAADdCBaCB

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) BADCDABAbC

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BACDcCBbdc

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) bdACCBBaCD

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) CCABDDACCADdBcB

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) BaBDAACCABCCaCD

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 2 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 4 0 100
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETAYAZEMİR 170 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
211,667 291,000 20 80 287 2210 31374

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 7,83 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 2,28 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,65 3,09 3,72

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,43 2,84 3,21

Matematik 15 0 12 -4,00 -27 3,69 2,05 2,81

Fen 15 7 8 4,33 29 4,53 3,65 4,55

Toplam: 75 20 52 2,67 4 25,41 20,89 24,25

Sözel (TÜR) cbdDaBcdDCCdabB

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) dbbaDcabaa

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) aAbbcdBACd

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) bcddaBccaD

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) addacbbadbcd   

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) dDBDAAbCcdaCcdb

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 0 2 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 0 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 2 2 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK BUSE YILDIRIM 205 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
382,134 291,000 5 10 21 401 5764

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 7,83 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 2,28 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,65 3,09 3,72

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,43 2,84 3,21

Matematik 15 9 6 7,00 47 3,69 2,05 2,81

Fen 15 10 5 8,33 56 4,53 3,65 4,55

Toplam: 75 53 22 45,67 61 25,41 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DdADDBAADaCBDCB

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) cAbaDABbbC

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BACDcaBACB

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) baACCBBDCD

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) CCABDbbCCdDccdB

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) cDBDAAdCAddCcCD

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 2 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 2 2 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BOZDAĞ 118 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
183,270 291,000 23 93 341 2498 35862

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 7,83 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,28 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,65 3,09 3,72

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,43 2,84 3,21

Matematik 15 1 14 -3,67 -24 3,69 2,05 2,81

Fen 15 3 12 -1,00 -7 4,53 3,65 4,55

Toplam: 75 18 57 -1,00 -1 25,41 20,89 24,25

Sözel (TÜR) addbaaAdbCbBDCc

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) acDbDddbCa

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) abCDbCcbaa

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) ABcaCcdbbc

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) aaddacbCbdadcca

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) abcbAcbdAdabadD

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 0 2 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 0 4 0
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE OĞUZ 17 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
395,978 291,000 4 8 14 322 4516

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 7,83 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,28 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,65 3,09 3,72

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,43 2,84 3,21

Matematik 15 11 4 9,67 64 3,69 2,05 2,81

Fen 15 12 2 11,33 76 4,53 3,65 4,55

Toplam: 75 53 21 46,00 61 25,41 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DdADDaAADdCBDCB

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) cbDdDdBcdd

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BbCDDCBbCc

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) ABAaCBaDCD

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) CCdBDcACCADdBcB

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) Bc DAACCABdCDCD

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 2 0 100
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 2 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 3 1 75
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 0 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 2 0 100
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED BAT Hİ 122 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
173,938 291,000 25 97 354 2560 36665

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 7,83 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 2,28 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,65 3,09 3,72

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,43 2,84 3,21

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 3,69 2,05 2,81

Fen 15 4 11 0,33 2 4,53 3,65 4,55

Toplam: 75 15 60 -5,00 -7 25,41 20,89 24,25

Sözel (TÜR) bcaDdABbaabcdca

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) acdBcbbbac

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) cbaA*dCacb

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) adaAcCacaC

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) addbCadbdCdddcc

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) AaccaBadbbdBCda

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 0 2 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 0 2 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 0 2 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 3 1 75
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMÜR ÇAĞRI ÇAPTUĞ 102 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
310,573 291,000 13 28 75 1024 14527

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 7,83 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,28 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,65 3,09 3,72

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,43 2,84 3,21

Matematik 15 2 7 -0,33 -2 3,69 2,05 2,81

Fen 15 9 5 7,33 49 4,53 3,65 4,55

Toplam: 75 37 31 26,67 36 25,41 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DCAcDBAADCbBDaB

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) aAbabABcbd

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BACbDaBAbd

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) bcACCBBadb

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) baAdc  C d d c 

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) BD bdAbCdBCCDCb

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 1 1 50
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 1 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 0 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 1 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 4 0 100
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 0 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMÜRHAN ÇAYIR 6 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
422,135 291,000 3 5 8 186 2433

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 7,83 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 2,28 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 3,65 3,09 3,72

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,43 2,84 3,21

Matematik 15 12 3 11,00 73 3,69 2,05 2,81

Fen 15 10 5 8,33 56 4,53 3,65 4,55

Toplam: 75 59 16 53,67 72 25,41 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DCADDBAADCCBDCB

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) dAbCDbBbbC

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BACDDCBACB

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) bBACCBBadD

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) CCABDDACCcDdBcB

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) aDBDcAdCABCCabD

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 2 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 4 0 100
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR KOPTU 26 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
372,144 291,000 7 12 27 474 6780

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,83 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 2,28 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,65 3,09 3,72

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,43 2,84 3,21

Matematik 15 10 2 9,33 62 3,69 2,05 2,81

Fen 15 10 5 8,33 56 4,53 3,65 4,55

Toplam: 75 49 23 41,33 55 25,41 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DAaDdAcDCDCBCbB

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) acbcAbAdDB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) DaBACcCBAC

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) CAaADabBcC

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) CABDCdcD CCBA  

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) ABDcDaCdbDABCCa

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 1 0 100
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 2 0 100
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 1 0 100
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 1 0 50
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 4 0 100
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 1 0 100
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAŞAR GÜNAYDIN 103 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
378,606 291,000 6 11 22 424 6125

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 7,83 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 2,28 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 3,65 3,09 3,72

İngilizce 10 4 4 2,67 27 3,43 2,84 3,21

Matematik 15 6 4 4,67 31 3,69 2,05 2,81

Fen 15 10 3 9,00 60 4,53 3,65 4,55

Toplam: 75 49 15 44,00 59 25,41 20,89 24,25

Sözel (TÜR) DAdDAABDCDCBCDB

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CAC AbAdDB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) DaBACB BAC

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) dA bDC aBa

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) aABDCaAbAd     

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) A cADBCCCD BdCa

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 0 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 0 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 0 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 0 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 0 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 3 1 75
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 0 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YEKTA SİRAC ÖNER 113 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
295,802 291,000 15 35 93 1150 16682

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 7,83 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 2,28 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,65 3,09 3,72

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,43 2,84 3,21

Matematik 15 10 5 8,33 56 3,69 2,05 2,81

Fen 15 7 8 4,33 29 4,53 3,65 4,55

Toplam: 75 35 40 21,67 29 25,41 20,89 24,25

Sözel (TÜR) cdCcdAaDbDdBCDc

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) CcCadbAbDB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) ccBdCdadcC

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) CdcAadcaBa

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) aABDCcADbaCBADd

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) AcaAbBabCDbaCCc

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 1 0 100
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 1 0 100
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 0 2 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 2 0 100
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 2 0 100
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 2 0 100
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 2 2 50
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 0 2 0
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YARDIMCI 215 5D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
228,744 291,000 19 71 241 1963 27994

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 25 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,83 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,28 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,65 3,09 3,72

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,43 2,84 3,21

Matematik 15 1 14 -3,67 -24 3,69 2,05 2,81

Fen 15 5 10 1,67 11 4,53 3,65 4,55

Toplam: 75 26 49 9,67 13 25,41 20,89 24,25

Sözel (TÜR) aadbcBAADCCBaaB

Cevap Anh. B DCADDBAADCCBDCB

Sözel (SOS) adbbacBdCC

Cevap Anh. B BADCDABACC

Sözel (DİN) BACDaaBdbB

Cevap Anh. B BACDDCBACB

Sözel (İNG) caAaddBDaa

Cevap Anh. B ABACCBBDCD

Sayısal (MAT) bdddaccadcaddAd

Cevap Anh. B CCABDDACCADBBAB

Sayısal (FEN) BadDcbdbAcCdbaD

Cevap Anh. B BDBDAACCABCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 2 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 1 1 50
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 0 1 0
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 2 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 0 1 0
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 1 1 50
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 0 2 0
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 0 1 0
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 1 0 100
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 0 2 0
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 1 3 25
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 5. SINIF ULTİ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
N E H İ R N A RNİ N 0 5E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
199,283 291,000 1 85 311 2344 33568

Puanı Hesaplanan: 97 362 2613 37475

Katılımlar: 1 97 362 2659 37652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 1,67 6,45 6,60

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 2,00 2,82 3,37

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 -0,67 3,09 3,72

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 -2,00 2,84 3,21

Matematik 15 4 11 0,33 2 0,33 2,05 2,81

Fen 15 3 12 -1,00 -7 -1,00 3,65 4,55

Toplam: 75 19 56 0,33 0 0,33 20,89 24,25

Sözel (TÜR) adCccdBDCaCc*ad

Cevap Anh. A DACDAABDCDCBCDB

Sözel (SOS) adadADbCbB

Cevap Anh. A CACBADACDB

Sözel (DİN) acBddaacAa

Cevap Anh. A DDBACBCBAC

Sözel (İNG) dbabbaDada

Cevap Anh. A CABADCDBBC

Sayısal (MAT) abBDbBdaAabddac

Cevap Anh. A CABDCBADACCBADB

Sayısal (FEN) AacdDBdbdacaaac

Cevap Anh. A ABDADBCCCDABCCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metni yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 2 1 1 50
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.2 0 2 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1 1 0 100
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 2 1 1 50
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır. 1 0 1 0
Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. 1 1 0 100
Selamlaşma adabına riayet eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. 1 0 1 0
Students will be able to read and understand timetable for their lessons. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. 1 0 1 0
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. 2 0 2 0
Students will be able to give directions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to talk about daily routines. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Dört işlem içeren problemleri çözer. 2 0 2 0
Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 2 1 1 50
Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 1 1 0 100
Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.1 0 1 0
Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.2 1 1 50
Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.1 0 1 0
En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 2 0 2 0
Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 4 1 3 25
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.1 0 1 0
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 2 1 1 50
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Güneş'in özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ay'ın özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. 1 0 1 0
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