
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 8 SINIF NEON CDS 01 (CO00-08.01CDS01)22 22 326 7612

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,77 6 3 5,16 8 2 6,84 7 2 5,97 6 6 4,20 9 8 5,84 47 29 36,78 235,700

Okul Ortalaması 12 6 10,20 7 3 5,70 9 1 8,26 7 1 6,86 6 6 4,39 12 6 9,53 53 23 44,94 272,120

KATILIMLAR

1 55 ARDA KARAKILÇIK 8A 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 13 5 11,33 17 2 16,33 79 8 76,33 419,917 1 1 1 15 204
% 2,68

2 40 ENVER BERKE ÇELİK 8D 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 13 3 12,00 18 2 17,33 76 10 72,67 407,693 1 2 2 20 297
% 3,90

3 78 HALİS ŞAHİN 8C 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 5 6,33 18 2 17,33 70 13 65,66 367,817 1 3 3 53 732
% 9,62

4 142 İREM TEKER 8D 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 14 5 12,33 67 12 63,00 350,890 2 4 4 66 957
% 13

5 79 YAREN MANKAY 8D 16 4 14,67 7 2 6,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 12 6 10,00 64 13 59,67 336,000 3 5 5 77 1212
% 16

6 140 SUDENAZ GÖDE 8C 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 5 6,33 13 6 11,00 65 17 59,33 332,287 2 6 6 79 1277
% 17

7 146 MUSTAFA BELUK 8D 13 5 11,33 10 0 10,00 8 1 7,67 9 0 9,00 5 1 4,67 14 3 13,00 59 10 55,67 310,340 4 7 7 99 1651
% 22

8 3 HALİL ĞÜLTEKİN 8B 10 9 7,00 8 1 7,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 6 8,00 14 5 12,33 62 21 55,00 308,840 1 8 8 102 1690
% 22

9 57 RAMAZAN CAN 8C 15 4 13,67 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 7 5,67 12 7 9,67 61 22 53,68 305,930 3 9 9 104 1737
% 23

10 82 İNCİ YILDIRIM 8A 14 5 12,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 5 6,33 11 7 8,67 60 20 53,33 300,020 2 10 10 106 1870
% 25

11 45 MEDİNE TUTAR 8B 12 7 9,67 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 6 4,00 12 7 9,67 55 25 46,67 273,293 2 11 11 136 2499
% 33

12 111 MUHAMMET ALİ ASLAN8C 12 6 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 5 1 4,67 5 7 2,67 14 6 12,00 52 24 44,01 270,033 4 12 12 141 2578
% 34

13 20 TUĞBA NİSA DOĞAN 8A 10 7 7,67 5 3 4,00 8 1 7,67 5 1 4,67 7 3 6,00 8 7 5,67 43 22 35,68 239,660 3 13 13 174 3321
% 44

14 114 ŞERİFE AKKIR 8C 9 10 5,67 7 2 6,33 9 1 8,67 10 0 10,00 4 5 2,33 11 8 8,33 50 26 41,33 237,737 5 14 14 175 3373
% 44

15 64 EMİNE NAZ MUTLU 8C 13 7 10,67 6 3 5,00 9 1 8,67 8 2 7,33 4 10 0,67 8 11 4,33 48 34 36,67 221,183 6 15 15 197 3910
% 51

16 9 ZELİHA ERDOGAN 8C 9 6 7,00 7 1 6,67 9 1 8,67 2 2 1,33 3 5 1,33 10 7 7,67 40 22 32,67 216,200 7 16 16 207 4066
% 53

17 145 NAZ DE  Z 8B 12 7 9,67 3 4 1,67 8 2 7,33 6 2 5,33 2 9 -1,00 9 8 6,33 40 32 29,33 203,903 3 17 17 224 4449
% 58

18 16 ADAL DEMİRKIRAN 8C 9 7 6,67 2 3 1,00 5 0 5,00 4 1 3,67 1 1 0,67 9 5 7,33 30 17 24,34 196,810 8 18 18 235 4643
% 61

19 33 EREN CAN ÇİFTCİ 8A 6 9 3,00 7 3 6,00 8 0 8,00 6 3 5,00 5 4 3,67 7 9 4,00 39 28 29,67 196,523 4 19 19 236 4657
% 61

20 138 MELİKE SERBES 8A 7 13 2,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 7 2,67 8 9 5,00 42 37 29,67 194,877 5 20 20 237 4702
% 62

21 132 SEMİH *ŞTUR 8D 12 6 10,00 5 5 3,33 6 4 4,67 0 5 -1,67 1 12 -3,00 11 7 8,67 35 39 22,00 189,033 5 21 21 247 4890
% 64

22 65 YUSUF CAN BALCI 8A 5 15 0,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 7 -0,33 4 16 -1,33 7 13 2,67 24 65 2,34 107,563 6 22 22 318 7226
% 95
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8A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 8 SINIF NEON CDS 01 (CO00-08.01CDS01)22 22 326 7612

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,77 6 3 5,16 8 2 6,84 7 2 5,97 6 6 4,20 9 8 5,84 47 29 36,78 235,700

Okul Ortalaması 12 6 10,20 7 3 5,70 9 1 8,26 7 1 6,86 6 6 4,39 12 6 9,53 53 23 44,94 272,120

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 55 ARDA KARAKILÇIK 8A 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 13 5 11,33 17 2 16,33 79 8 76,33 419,917 1 1 1 15 204
% 2,68

2 82 İNCİ YILDIRIM 8A 14 5 12,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 5 6,33 11 7 8,67 60 20 53,33 300,020 2 10 10 106 1870
% 25

3 20 TUĞBA NİSA DOĞAN 8A 10 7 7,67 5 3 4,00 8 1 7,67 5 1 4,67 7 3 6,00 8 7 5,67 43 22 35,68 239,660 3 13 13 174 3321
% 44

4 33 EREN CAN ÇİFTCİ 8A 6 9 3,00 7 3 6,00 8 0 8,00 6 3 5,00 5 4 3,67 7 9 4,00 39 28 29,67 196,523 4 19 19 236 4657
% 61

5 138 MELİKE SERBES 8A 7 13 2,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 7 2,67 8 9 5,00 42 37 29,67 194,877 5 20 20 237 4702
% 62

6 65 YUSUF CAN BALCI 8A 5 15 0,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 7 -0,33 4 16 -1,33 7 13 2,67 24 65 2,34 107,563 6 22 22 318 7226
% 95
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8B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 8 SINIF NEON CDS 01 (CO00-08.01CDS01)22 22 326 7612

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,77 6 3 5,16 8 2 6,84 7 2 5,97 6 6 4,20 9 8 5,84 47 29 36,78 235,700

Okul Ortalaması 12 6 10,20 7 3 5,70 9 1 8,26 7 1 6,86 6 6 4,39 12 6 9,53 53 23 44,94 272,120

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 3 HALİL ĞÜLTEKİN 8B 10 9 7,00 8 1 7,67 10 0 10,00 10 0 10,00 10 6 8,00 14 5 12,33 62 21 55,00 308,840 1 8 8 102 1690
% 22

2 45 MEDİNE TUTAR 8B 12 7 9,67 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 6 6 4,00 12 7 9,67 55 25 46,67 273,293 2 11 11 136 2499
% 33

3 145 NAZ DE  Z 8B 12 7 9,67 3 4 1,67 8 2 7,33 6 2 5,33 2 9 -1,00 9 8 6,33 40 32 29,33 203,903 3 17 17 224 4449
% 58

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 8 SINIF NEON CDS 01 (CO00-08.01CDS01)22 22 326 7612

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,77 6 3 5,16 8 2 6,84 7 2 5,97 6 6 4,20 9 8 5,84 47 29 36,78 235,700

Okul Ortalaması 12 6 10,20 7 3 5,70 9 1 8,26 7 1 6,86 6 6 4,39 12 6 9,53 53 23 44,94 272,120

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 78 HALİS ŞAHİN 8C 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 5 6,33 18 2 17,33 70 13 65,66 367,817 1 3 3 53 732
% 9,62

2 140 SUDENAZ GÖDE 8C 17 3 16,00 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 8 5 6,33 13 6 11,00 65 17 59,33 332,287 2 6 6 79 1277
% 17

3 57 RAMAZAN CAN 8C 15 4 13,67 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 7 5,67 12 7 9,67 61 22 53,68 305,930 3 9 9 104 1737
% 23

4 111 MUHAMMET ALİ ASLAN8C 12 6 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 5 1 4,67 5 7 2,67 14 6 12,00 52 24 44,01 270,033 4 12 12 141 2578
% 34

5 114 ŞERİFE AKKIR 8C 9 10 5,67 7 2 6,33 9 1 8,67 10 0 10,00 4 5 2,33 11 8 8,33 50 26 41,33 237,737 5 14 14 175 3373
% 44

6 64 EMİNE NAZ MUTLU 8C 13 7 10,67 6 3 5,00 9 1 8,67 8 2 7,33 4 10 0,67 8 11 4,33 48 34 36,67 221,183 6 15 15 197 3910
% 51

7 9 ZELİHA ERDOGAN 8C 9 6 7,00 7 1 6,67 9 1 8,67 2 2 1,33 3 5 1,33 10 7 7,67 40 22 32,67 216,200 7 16 16 207 4066
% 53

8 16 ADAL DEMİRKIRAN 8C 9 7 6,67 2 3 1,00 5 0 5,00 4 1 3,67 1 1 0,67 9 5 7,33 30 17 24,34 196,810 8 18 18 235 4643
% 61

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



8D SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR Kazım Karabekir Ortaokulu 8 SINIF NEON CDS 01 (CO00-08.01CDS01)22 22 326 7612

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,77 6 3 5,16 8 2 6,84 7 2 5,97 6 6 4,20 9 8 5,84 47 29 36,78 235,700

Okul Ortalaması 12 6 10,20 7 3 5,70 9 1 8,26 7 1 6,86 6 6 4,39 12 6 9,53 53 23 44,94 272,120

SINIF: 8D

KATILIMLAR

1 40 ENVER BERKE ÇELİK 8D 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 13 3 12,00 18 2 17,33 76 10 72,67 407,693 1 2 2 20 297
% 3,90

2 142 İREM TEKER 8D 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 14 5 12,33 67 12 63,00 350,890 2 4 4 66 957
% 13

3 79 YAREN MANKAY 8D 16 4 14,67 7 2 6,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 12 6 10,00 64 13 59,67 336,000 3 5 5 77 1212
% 16

4 146 MUSTAFA BELUK 8D 13 5 11,33 10 0 10,00 8 1 7,67 9 0 9,00 5 1 4,67 14 3 13,00 59 10 55,67 310,340 4 7 7 99 1651
% 22

5 132 SEMİH *ŞTUR 8D 12 6 10,00 5 5 3,33 6 4 4,67 0 5 -1,67 1 12 -3,00 11 7 8,67 35 39 22,00 189,033 5 21 21 247 4890
% 64

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF NEON CDS 01 (CO00-08.01CDS01)

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KARAKILÇIK 55 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
419,917 235,700 1 1 1 15 204

Puanı Hesaplanan: 22 22 326 7602

Katılımlar: 6 22 22 326 7612

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 7,61 10,20 8,77

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,44 5,70 5,16

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,50 8,26 6,84

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,44 6,86 5,97

Matematik 20 13 5 11,33 57 4,78 4,39 4,20

Fen 20 17 2 16,33 82 7,06 9,53 5,84

Toplam: 90 79 8 76,33 85 37,83 44,94 36,14

Sözel (TÜR) BBCADBADCCDDCDABAADC

Cevap Anh. A BBCADBADCCDDCDABAADC

Sözel (TAR) BDBBABCaDA

Cevap Anh. A BDBBABCCDA

Sözel (DİN) DAACADCBDB

Cevap Anh. A DAACADCBDB

Sözel (İNG) BDDCBCADAA

Cevap Anh. A BDDCBCADAA

Sayısal (MAT) CADdDAADdBD Cb cBCdA

Cevap Anh. A CADCDAADBBDCCADBBCCA

Sayısal (FEN) DBCDADCbB ADBBCbBCAA

Cevap Anh. A DBCDADCDBAADBBCCBCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 20 0 100

Türkçe 20 20 0 100

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 4 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılınbaşlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumuhakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramlar analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Accepting and refusing 2 2 0 100
Expressing preferences 2 2 0 100
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 3 3 0 100
Expressing likes and dislikes 2 2 0 100
Giving explanations/reasons 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 13 5 65

Matematik 20 13 5 65

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 2 67
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 17 2 85

Fen 20 17 2 85

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 7 5 1 71
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 6 1 86
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF NEON CDS 01 (CO00-08.01CDS01)

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EREN CAN ÇİFTCİ 33 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
196,523 235,700 4 19 19 236 4657

Puanı Hesaplanan: 22 22 326 7602

Katılımlar: 6 22 22 326 7612

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 9 3,00 15 7,61 10,20 8,77

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,44 5,70 5,16

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 7,50 8,26 6,84

İngilizce 10 6 3 5,00 50 5,44 6,86 5,97

Matematik 20 5 4 3,67 18 4,78 4,39 4,20

Fen 20 7 9 4,00 20 7,06 9,53 5,84

Toplam: 90 39 28 29,67 33 37,83 44,94 36,14

Sözel (TÜR) BdadbdADbdcD D    bC

Cevap Anh. A BBCADBADCCDDCDABAADC

Sözel (TAR) caBBABdCDA

Cevap Anh. A BDBBABCCDA

Sözel (DİN) DAACA C DB

Cevap Anh. A DAACADCBDB

Sözel (İNG) BDDdB AabA

Cevap Anh. A BDDCBCADAA

Sayısal (MAT) CADb    ddD  b  B   

Cevap Anh. A CADCDAADBBDCCADBBCCA

Sayısal (FEN) DBCDcDabcd c ca BC c

Cevap Anh. A DBCDADCDBAADBBCCBCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 6 9 30

Türkçe 20 6 9 30

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılınbaşlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumuhakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 0 80

Din K.ve A.B. 10 8 0 80

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 0 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramlar analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG) 10 6 3 60

İngilizce 10 6 3 60

Accepting and refusing 2 2 0 100
Expressing preferences 2 1 1 50
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 3 2 1 67
Expressing likes and dislikes 2 1 0 50
Giving explanations/reasons 1 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 5 4 25

Matematik 20 5 4 25

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 1 17
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 7 9 35

Fen 20 7 9 35

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 7 2 5 29
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 2 3 29
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 1 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF NEON CDS 01 (CO00-08.01CDS01)

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ YILDIRIM 82 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
300,020 235,700 2 10 10 106 1870

Puanı Hesaplanan: 22 22 326 7602

Katılımlar: 6 22 22 326 7612

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 7,61 10,20 8,77

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,44 5,70 5,16

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,50 8,26 6,84

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,44 6,86 5,97

Matematik 20 8 5 6,33 32 4,78 4,39 4,20

Fen 20 11 7 8,67 43 7,06 9,53 5,84

Toplam: 90 60 20 53,33 59 37,83 44,94 36,14

Sözel (TÜR) CDCCADBBcdCAAbCDa dA

Cevap Anh. B CDCCADBBDBCAADCDDABA

Sözel (TAR) BCaACDABDB

Cevap Anh. B BCBACDABDB

Sözel (DİN) ADABDBCADC

Cevap Anh. B ADABDBCADC

Sözel (İNG) BADAbDdBDC

Cevap Anh. B BADAADCBDC

Sayısal (MAT)   A a CADB CAbdBbc  

Cevap Anh. B DCAACACADBCCADBBCDDB

Sayısal (FEN) BDBCAcAabcaDADB ccC 

Cevap Anh. B BDBCAAADCDCDADBABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 5 70

Türkçe 20 14 5 70

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 3 1 75
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumuhakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılınbaşlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Kaza ve kader ile ilgili kavramlar analiz eder. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Stating personal opinions (Making simple inquiries) 3 1 2 33
Expressing likes and dislikes 2 2 0 100
Expressing preferences 2 2 0 100
Giving explanations/reasons 1 1 0 100
Accepting and refusing 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 5 40

Matematik 20 8 5 40

Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 11 7 55

Fen 20 11 7 55

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 7 2 4 29
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 5 1 71
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF NEON CDS 01 (CO00-08.01CDS01)

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE SERBES 138 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
194,877 235,700 5 20 20 237 4702

Puanı Hesaplanan: 22 22 326 7602

Katılımlar: 6 22 22 326 7612

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 7,61 10,20 8,77

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,44 5,70 5,16

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,50 8,26 6,84

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,44 6,86 5,97

Matematik 20 5 7 2,67 13 4,78 4,39 4,20

Fen 20 8 9 5,00 25 7,06 9,53 5,84

Toplam: 90 42 37 29,67 33 37,83 44,94 36,14

Sözel (TÜR) BaabcaADbCbbCccddAaC

Cevap Anh. A BBCADBADCCDDCDABAADC

Sözel (TAR) cDBBABCdDc

Cevap Anh. A BDBBABCCDA

Sözel (DİN) DAcCbDCBDB

Cevap Anh. A DAACADCBDB

Sözel (İNG) BDDdaCAbAA

Cevap Anh. A BDDCBCADAA

Sayısal (MAT) CAD  bb cBc bb cB   

Cevap Anh. A CADCDAADBBDCCADBBCCA

Sayısal (FEN) DBaDdDCc d D ddbBaAc

Cevap Anh. A DBCDADCDBAADBBCCBCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 7 13 35

Türkçe 20 7 13 35

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 1 3 25
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılınbaşlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumuhakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramlar analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG) 10 7 3 70

İngilizce 10 7 3 70

Accepting and refusing 2 2 0 100
Expressing preferences 2 1 1 50
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 3 1 2 33
Expressing likes and dislikes 2 2 0 100
Giving explanations/reasons 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 7 25

Matematik 20 5 7 25

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 2 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 2 17
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 8 9 40

Fen 20 8 9 40

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 7 2 4 29
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 3 4 43
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 1 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF NEON CDS 01 (CO00-08.01CDS01)

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA NİSA DOĞAN 20 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
239,660 235,700 3 13 13 174 3321

Puanı Hesaplanan: 22 22 326 7602

Katılımlar: 6 22 22 326 7612

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 7,61 10,20 8,77

Tarih 10 5 3 4,00 40 5,44 5,70 5,16

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,50 8,26 6,84

İngilizce 10 5 1 4,67 47 5,44 6,86 5,97

Matematik 20 7 3 6,00 30 4,78 4,39 4,20

Fen 20 8 7 5,67 28 7,06 9,53 5,84

Toplam: 90 43 22 35,67 40 37,83 44,94 36,14

Sözel (TÜR) BB dDd DCCcbCD aAcaC

Cevap Anh. A BBCADBADCCDDCDABAADC

Sözel (TAR) BbaBAB bD 

Cevap Anh. A BDBBABCCDA

Sözel (DİN) DAbCA CBDB

Cevap Anh. A DAACADCBDB

Sözel (İNG) B  CBC a A

Cevap Anh. A BDDCBCADAA

Sayısal (MAT)  bD DAA     d  aBC A

Cevap Anh. A CADCDAADBBDCCADBBCCA

Sayısal (FEN) DBa db  B bD cbCdCAA

Cevap Anh. A DBCDADCDBAADBBCCBCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 7 50

Türkçe 20 10 7 50

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 1 3 25
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 3 50

Tarih 10 5 3 50

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılınbaşlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumuhakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 0 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramlar analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG) 10 5 1 50

İngilizce 10 5 1 50

Accepting and refusing 2 1 0 50
Expressing preferences 2 0 1 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 3 3 0 100
Expressing likes and dislikes 2 1 0 50
Giving explanations/reasons 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 7 3 35

Matematik 20 7 3 35

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 8 7 40

Fen 20 8 7 40

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 7 3 1 43
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 4 3 57
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF NEON CDS 01 (CO00-08.01CDS01)

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF CAN BALCI 65 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
107,563 235,700 6 22 22 318 7226

Puanı Hesaplanan: 22 22 326 7602

Katılımlar: 6 22 22 326 7612

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 7,61 10,20 8,77

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 5,44 5,70 5,16

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 7,50 8,26 6,84

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 5,44 6,86 5,97

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 4,78 4,39 4,20

Fen 20 7 13 2,67 13 7,06 9,53 5,84

Toplam: 90 24 65 2,33 3 37,83 44,94 36,14

Sözel (TÜR) acdcDabaCabDbcdBAdbd

Cevap Anh. A BBCADBADCCDDCDABAADC

Sözel (TAR) dccBddddaA

Cevap Anh. A BDBBABCCDA

Sözel (DİN) cAbbcbCdDB

Cevap Anh. A DAACADCBDB

Sözel (İNG) daabc dcAA

Cevap Anh. A BDDCBCADAA

Sayısal (MAT) Ccabbcbbcdcda*DccCaA

Cevap Anh. A CADCDAADBBDCCADBBCCA

Sayısal (FEN) DdCbdabaBAbDBcCddabc

Cevap Anh. A DBCDADCDBAADBBCCBCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 5 15 25

Türkçe 20 5 15 25

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 2 2 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 2 8 20

Tarih 10 2 8 20

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılınbaşlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumuhakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 4 6 40

Din K.ve A.B. 10 4 6 40

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramlar analiz eder. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 0 3 0

Sözel (İNG) 10 2 7 20

İngilizce 10 2 7 20

Accepting and refusing 2 0 2 0
Expressing preferences 2 0 2 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 3 1 2 33
Expressing likes and dislikes 2 0 1 0
Giving explanations/reasons 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 16 20

Matematik 20 4 16 20

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 2 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 3 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 4 33
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 7 13 35

Fen 20 7 13 35

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 7 3 4 43
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 2 5 29
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF NEON CDS 01 (CO00-08.01CDS01)

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ĞÜLTEKİN 3 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
308,840 235,700 1 8 8 102 1690

Puanı Hesaplanan: 22 22 326 7602

Katılımlar: 3 22 22 326 7612

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 8,78 10,20 8,77

Tarih 10 8 1 7,67 77 5,11 5,70 5,16

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,22 8,26 6,84

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 6,86 5,97

Matematik 20 10 6 8,00 40 3,67 4,39 4,20

Fen 20 14 5 12,33 62 9,44 9,53 5,84

Toplam: 90 62 21 55,00 61 43,67 44,94 36,14

Sözel (TÜR) dDCCAcBBDBCddbCbc ac

Cevap Anh. B CDCCADBBDBCAADCDDABA

Sözel (TAR) BCaACDA DB

Cevap Anh. B BCBACDABDB

Sözel (DİN) ADABDBCADC

Cevap Anh. B ADABDBCADC

Sözel (İNG) BADAADCBDC

Cevap Anh. B BADAADCBDC

Sayısal (MAT) D AddbCbDB  AaB bDDB

Cevap Anh. B DCAACACADBCCADBBCDDB

Sayısal (FEN) BDBCcAADaaCDADB BBbb

Cevap Anh. B BDBCAAADCDCDADBABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 9 50

Türkçe 20 10 9 50

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 1 3 25
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 8 1 80

Tarih 10 8 1 80

Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumuhakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılınbaşlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Kaza ve kader ile ilgili kavramlar analiz eder. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Stating personal opinions (Making simple inquiries) 3 3 0 100
Expressing likes and dislikes 2 2 0 100
Expressing preferences 2 2 0 100
Giving explanations/reasons 1 1 0 100
Accepting and refusing 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 10 6 50

Matematik 20 10 6 50

Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 14 5 70

Fen 20 14 5 70

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 7 4 2 57
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 4 3 57
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF NEON CDS 01 (CO00-08.01CDS01)

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE TUTAR 45 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
273,293 235,700 2 11 11 136 2499

Puanı Hesaplanan: 22 22 326 7602

Katılımlar: 3 22 22 326 7612

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 8,78 10,20 8,77

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,11 5,70 5,16

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,22 8,26 6,84

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,44 6,86 5,97

Matematik 20 6 6 4,00 20 3,67 4,39 4,20

Fen 20 12 7 9,67 48 9,44 9,53 5,84

Toplam: 90 55 25 46,67 52 43,67 44,94 36,14

Sözel (TÜR) CcCCAaBacBCAADb DAac

Cevap Anh. B CDCCADBBDBCAADCDDABA

Sözel (TAR) aCBAdDcBDB

Cevap Anh. B BCBACDABDB

Sözel (DİN) ADdBDBCAaC

Cevap Anh. B ADABDBCADC

Sözel (İNG) BADAADCBDC

Cevap Anh. B BADAADCBDC

Sayısal (MAT) c  bbcCADBC cD   c  

Cevap Anh. B DCAACACADBCCADBBCDDB

Sayısal (FEN) BDBaAcADCcaDADBA adb

Cevap Anh. B BDBCAAADCDCDADBABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 7 60

Türkçe 20 12 7 60

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 1 3 25
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 0 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumuhakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılınbaşlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kaza ve kader ile ilgili kavramlar analiz eder. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Stating personal opinions (Making simple inquiries) 3 3 0 100
Expressing likes and dislikes 2 2 0 100
Expressing preferences 2 2 0 100
Giving explanations/reasons 1 1 0 100
Accepting and refusing 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 6 6 30

Matematik 20 6 6 30

Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 2 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 12 7 60

Fen 20 12 7 60

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 7 4 3 57
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 4 3 57
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF NEON CDS 01 (CO00-08.01CDS01)

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ DE  Z 145 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
203,903 235,700 3 17 17 224 4449

Puanı Hesaplanan: 22 22 326 7602

Katılımlar: 3 22 22 326 7612

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 8,78 10,20 8,77

Tarih 10 3 4 1,67 17 5,11 5,70 5,16

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,22 8,26 6,84

İngilizce 10 6 2 5,33 53 8,44 6,86 5,97

Matematik 20 2 9 -1,00 -5 3,67 4,39 4,20

Fen 20 9 8 6,33 32 9,44 9,53 5,84

Toplam: 90 40 32 29,33 33 43,67 44,94 36,14

Sözel (TÜR) CbCCc BBDBaAADabbAcA

Cevap Anh. B CDCCADBBDBCAADCDDABA

Sözel (TAR) aCaAdD   a

Cevap Anh. B BCBACDABDB

Sözel (DİN) ADAcDaCADC

Cevap Anh. B ADABDBCADC

Sözel (İNG) B D ADCaaC

Cevap Anh. B BADAADCBDC

Sayısal (MAT) a bd   c B  dbBa b a

Cevap Anh. B DCAACACADBCCADBBCDDB

Sayısal (FEN) cDBCAcccCa DAbBA  bd

Cevap Anh. B BDBCAAADCDCDADBABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 7 60

Türkçe 20 12 7 60

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 1 2 25
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 3 4 30

Tarih 10 3 4 30

Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumuhakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılınbaşlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 0 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Kaza ve kader ile ilgili kavramlar analiz eder. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG) 10 6 2 60

İngilizce 10 6 2 60

Stating personal opinions (Making simple inquiries) 3 3 0 100
Expressing likes and dislikes 2 1 0 50
Expressing preferences 2 2 0 100
Giving explanations/reasons 1 0 0 0
Accepting and refusing 2 0 2 0

Sayısal (MAT) 20 2 9 10

Matematik 20 2 9 10

Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 3 17
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 9 8 45

Fen 20 9 8 45

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 7 3 3 43
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 4 3 57
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF NEON CDS 01 (CO00-08.01CDS01)

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ADAL DEMİRKIRAN 16 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
196,810 235,700 8 18 18 235 4643

Puanı Hesaplanan: 22 22 326 7602

Katılımlar: 8 22 22 326 7612

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 7 6,67 33 10,71 10,20 8,77

Tarih 10 2 3 1,00 10 5,21 5,70 5,16

Din K.ve A.B. 10 5 0 5,00 50 8,88 8,26 6,84

İngilizce 10 4 1 3,67 37 6,96 6,86 5,97

Matematik 20 1 1 0,67 3 3,25 4,39 4,20

Fen 20 9 5 7,33 37 9,71 9,53 5,84

Toplam: 90 30 17 24,33 27 44,71 44,94 36,14

Sözel (TÜR) CcCdcDBcDd  A CD Acd

Cevap Anh. B CDCCADBBDBCAADCDDABA

Sözel (TAR)   BAb   aa

Cevap Anh. B BCBACDABDB

Sözel (DİN)   AB BC  C

Cevap Anh. B ADABDBCADC

Sözel (İNG) B a A C  C

Cevap Anh. B BADAADCBDC

Sayısal (MAT)   Ad                

Cevap Anh. B DCAACACADBCCADBBCDDB

Sayısal (FEN) BDdCAAAcCDC   a  cb 

Cevap Anh. B BDBCAAADCDCDADBABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 7 45

Türkçe 20 9 7 45

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 1 3 25
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 2 3 20

Tarih 10 2 3 20

Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumuhakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 0 67
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılınbaşlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN) 10 5 0 50

Din K.ve A.B. 10 5 0 50

Kaza ve kader ile ilgili kavramlar analiz eder. 3 1 0 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 2 0 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67

Sözel (İNG) 10 4 1 40

İngilizce 10 4 1 40

Stating personal opinions (Making simple inquiries) 3 3 0 100
Expressing likes and dislikes 2 1 0 50
Expressing preferences 2 0 1 0
Giving explanations/reasons 1 0 0 0
Accepting and refusing 2 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 1 1 5

Matematik 20 1 1 5

Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 9 5 45

Fen 20 9 5 45

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 7 5 1 71
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 2 3 29
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 1 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF NEON CDS 01 (CO00-08.01CDS01)

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE NAZ MUTLU 64 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
221,183 235,700 6 15 15 197 3910

Puanı Hesaplanan: 22 22 326 7602

Katılımlar: 8 22 22 326 7612

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 10,71 10,20 8,77

Tarih 10 6 3 5,00 50 5,21 5,70 5,16

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,88 8,26 6,84

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,96 6,86 5,97

Matematik 20 4 10 0,67 3 3,25 4,39 4,20

Fen 20 8 11 4,33 22 9,71 9,53 5,84

Toplam: 90 48 34 36,67 41 44,71 44,94 36,14

Sözel (TÜR) BBCdDBAbCCbDaDdcbADC

Cevap Anh. A BBCADBADCCDDCDABAADC

Sözel (TAR) c BBAcbCDA

Cevap Anh. A BDBBABCCDA

Sözel (DİN) DcACADCBDB

Cevap Anh. A DAACADCBDB

Sözel (İNG) cDDCBCAbAA

Cevap Anh. A BDDCBCADAA

Sayısal (MAT) CdadcbdcB D b cd  C 

Cevap Anh. A CADCDAADBBDCCADBBCCA

Sayısal (FEN) DBbcADCa bbbcaCaBCdc

Cevap Anh. A DBCDADCDBAADBBCCBCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 7 65

Türkçe 20 13 7 65

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 2 2 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 3 60

Tarih 10 6 3 60

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılınbaşlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumuhakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramlar analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG) 10 8 2 80

İngilizce 10 8 2 80

Accepting and refusing 2 1 1 50
Expressing preferences 2 1 1 50
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 3 3 0 100
Expressing likes and dislikes 2 2 0 100
Giving explanations/reasons 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 10 20

Matematik 20 4 10 20

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 3 25
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 8 11 40

Fen 20 8 11 40

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 7 2 4 29
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 4 3 57
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF NEON CDS 01 (CO00-08.01CDS01)

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HALİS ŞAHİN 78 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,817 235,700 1 3 3 53 732

Puanı Hesaplanan: 22 22 326 7602

Katılımlar: 8 22 22 326 7612

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,71 10,20 8,77

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,21 5,70 5,16

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,88 8,26 6,84

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 6,86 5,97

Matematik 20 8 5 6,33 32 3,25 4,39 4,20

Fen 20 18 2 17,33 87 9,71 9,53 5,84

Toplam: 90 70 13 65,67 73 44,71 44,94 36,14

Sözel (TÜR) CDCCADBBDBCdAbaDDABA

Cevap Anh. B CDCCADBBDBCAADCDDABA

Sözel (TAR) BCaAbDAcDB

Cevap Anh. B BCBACDABDB

Sözel (DİN) ADABDBCADC

Cevap Anh. B ADABDBCADC

Sözel (İNG) BADAADCBDC

Cevap Anh. B BADAADCBDC

Sayısal (MAT) D AAabdADBa   B dD  

Cevap Anh. B DCAACACADBCCADBBCDDB

Sayısal (FEN) BDBCAAADCDCDAbBABBCd

Cevap Anh. B BDBCAAADCDCDADBABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 4 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumuhakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılınbaşlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Kaza ve kader ile ilgili kavramlar analiz eder. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Stating personal opinions (Making simple inquiries) 3 3 0 100
Expressing likes and dislikes 2 2 0 100
Expressing preferences 2 2 0 100
Giving explanations/reasons 1 1 0 100
Accepting and refusing 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 5 40

Matematik 20 8 5 40

Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 2 17
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 18 2 90

Fen 20 18 2 90

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 7 7 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 6 1 86
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF NEON CDS 01 (CO00-08.01CDS01)

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ALİ ASLAN 111 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
270,033 235,700 4 12 12 141 2578

Puanı Hesaplanan: 22 22 326 7602

Katılımlar: 8 22 22 326 7612

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 10,71 10,20 8,77

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,21 5,70 5,16

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,88 8,26 6,84

İngilizce 10 5 1 4,67 47 6,96 6,86 5,97

Matematik 20 5 7 2,67 13 3,25 4,39 4,20

Fen 20 14 6 12,00 60 9,71 9,53 5,84

Toplam: 90 52 24 44,00 49 44,71 44,94 36,14

Sözel (TÜR) C CCADBdDaCA DbbDAac

Cevap Anh. B CDCCADBBDBCAADCDDABA

Sözel (TAR) aCaAdDABcB

Cevap Anh. B BCBACDABDB

Sözel (DİN) ADABDBCADC

Cevap Anh. B ADABDBCADC

Sözel (İNG)  AbAA  B C

Cevap Anh. B BADAADCBDC

Sayısal (MAT) a AbC  d cC  D a ccB

Cevap Anh. B DCAACACADBCCADBBCDDB

Sayısal (FEN) BDBCAAbDCaCccDBABadC

Cevap Anh. B BDBCAAADCDCDADBABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 6 60

Türkçe 20 12 6 60

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 2 2 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumuhakkında çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılınbaşlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Kaza ve kader ile ilgili kavramlar analiz eder. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG) 10 5 1 50

İngilizce 10 5 1 50

Stating personal opinions (Making simple inquiries) 3 1 0 33
Expressing likes and dislikes 2 2 0 100
Expressing preferences 2 0 1 0
Giving explanations/reasons 1 1 0 100
Accepting and refusing 2 1 0 50

Sayısal (MAT) 20 5 7 25

Matematik 20 5 7 25

Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 0 33
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 3 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 14 6 70

Fen 20 14 6 70

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 7 6 1 86
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 5 2 71
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF NEON CDS 01 (CO00-08.01CDS01)

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN CAN 57 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
305,930 235,700 3 9 9 104 1737

Puanı Hesaplanan: 22 22 326 7602

Katılımlar: 8 22 22 326 7612

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 10,71 10,20 8,77

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,21 5,70 5,16

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,88 8,26 6,84

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,96 6,86 5,97

Matematik 20 8 7 5,67 28 3,25 4,39 4,20

Fen 20 12 7 9,67 48 9,71 9,53 5,84

Toplam: 90 61 22 53,67 60 44,71 44,94 36,14

Sözel (TÜR) CDCCADBBcBCddDCDb BA

Cevap Anh. B CDCCADBBDBCAADCDDABA

Sözel (TAR) BCBAaDAccB

Cevap Anh. B BCBACDABDB

Sözel (DİN) ADABDBCADC

Cevap Anh. B ADABDBCADC

Sözel (İNG) BADAAaCBDC

Cevap Anh. B BADAADCBDC

Sayısal (MAT) b Add CdDB CdbdBCD  

Cevap Anh. B DCAACACADBCCADBBCDDB

Sayısal (FEN) BDBCAAcabaCDAbB BBbb

Cevap Anh. B BDBCAAADCDCDADBABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 4 75

Türkçe 20 15 4 75

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 4 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumuhakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılınbaşlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Kaza ve kader ile ilgili kavramlar analiz eder. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG) 10 9 1 90

İngilizce 10 9 1 90

Stating personal opinions (Making simple inquiries) 3 3 0 100
Expressing likes and dislikes 2 2 0 100
Expressing preferences 2 1 1 50
Giving explanations/reasons 1 1 0 100
Accepting and refusing 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 7 40

Matematik 20 8 7 40

Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 2 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 2 17
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 12 7 60

Fen 20 12 7 60

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 7 4 2 57
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 4 3 57
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF NEON CDS 01 (CO00-08.01CDS01)

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERİFE AKKIR 114 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
237,737 235,700 5 14 14 175 3373

Puanı Hesaplanan: 22 22 326 7602

Katılımlar: 8 22 22 326 7612

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 10,71 10,20 8,77

Tarih 10 7 2 6,33 63 5,21 5,70 5,16

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,88 8,26 6,84

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 6,86 5,97

Matematik 20 4 5 2,33 12 3,25 4,39 4,20

Fen 20 11 8 8,33 42 9,71 9,53 5,84

Toplam: 90 50 26 41,33 46 44,71 44,94 36,14

Sözel (TÜR) BBCdccAbbdbDCDdcA aC

Cevap Anh. A BBCADBADCCDDCDABAADC

Sözel (TAR) B BaABCbDA

Cevap Anh. A BDBBABCCDA

Sözel (DİN) DAAbADCBDB

Cevap Anh. A DAACADCBDB

Sözel (İNG) BDDCBCADAA

Cevap Anh. A BDDCBCADAA

Sayısal (MAT) CA   b    c b   BCac

Cevap Anh. A CADCDAADBBDCCADBBCCA

Sayısal (FEN) DcCcdDCaBbADBaCbBCd 

Cevap Anh. A DBCDADCDBAADBBCCBCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 10 45

Türkçe 20 9 10 45

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 1 2 25
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 7 2 70

Tarih 10 7 2 70

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılınbaşlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumuhakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramlar analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Accepting and refusing 2 2 0 100
Expressing preferences 2 2 0 100
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 3 3 0 100
Expressing likes and dislikes 2 2 0 100
Giving explanations/reasons 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 4 5 20

Matematik 20 4 5 20

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 1 33
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 11 8 55

Fen 20 11 8 55

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 7 3 3 43
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 4 3 57
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF NEON CDS 01 (CO00-08.01CDS01)

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ GÖDE 140 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
332,287 235,700 2 6 6 79 1277

Puanı Hesaplanan: 22 22 326 7602

Katılımlar: 8 22 22 326 7612

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,71 10,20 8,77

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,21 5,70 5,16

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,88 8,26 6,84

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,96 6,86 5,97

Matematik 20 8 5 6,33 32 3,25 4,39 4,20

Fen 20 13 6 11,00 55 9,71 9,53 5,84

Toplam: 90 65 17 59,33 66 44,71 44,94 36,14

Sözel (TÜR) CDCCADBBDBCAAbdDaABA

Cevap Anh. B CDCCADBBDBCAADCDDABA

Sözel (TAR) cCBAbDbBDB

Cevap Anh. B BCBACDABDB

Sözel (DİN) ADABDBCADC

Cevap Anh. B ADABDBCADC

Sözel (İNG) BADAADCBDC

Cevap Anh. B BADAADCBDC

Sayısal (MAT) DaAdC CcDBC   dB c  

Cevap Anh. B DCAACACADBCCADBBCDDB

Sayısal (FEN) BDdCAAADCDCDAba Bcad

Cevap Anh. B BDBCAAADCDCDADBABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 4 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 3 70

Tarih 10 7 3 70

Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumuhakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılınbaşlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Kaza ve kader ile ilgili kavramlar analiz eder. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Stating personal opinions (Making simple inquiries) 3 3 0 100
Expressing likes and dislikes 2 2 0 100
Expressing preferences 2 2 0 100
Giving explanations/reasons 1 1 0 100
Accepting and refusing 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 8 5 40

Matematik 20 8 5 40

Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 1 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 2 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 13 6 65

Fen 20 13 6 65

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 7 5 1 71
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 4 3 57
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF NEON CDS 01 (CO00-08.01CDS01)

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA ERDOGAN 9 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
216,200 235,700 7 16 16 207 4066

Puanı Hesaplanan: 22 22 326 7602

Katılımlar: 8 22 22 326 7612

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 6 7,00 35 10,71 10,20 8,77

Tarih 10 7 1 6,67 67 5,21 5,70 5,16

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,88 8,26 6,84

İngilizce 10 2 2 1,33 13 6,96 6,86 5,97

Matematik 20 3 5 1,33 7 3,25 4,39 4,20

Fen 20 10 7 7,67 38 9,71 9,53 5,84

Toplam: 90 40 22 32,67 36 44,71 44,94 36,14

Sözel (TÜR) CcCCd  BcBCdAcCD b  

Cevap Anh. B CDCCADBBDBCAADCDDABA

Sözel (TAR) BCaACD  DB

Cevap Anh. B BCBACDABDB

Sözel (DİN) cDABDBCADC

Cevap Anh. B ADABDBCADC

Sözel (İNG) a    DCc  

Cevap Anh. B BADAADCBDC

Sayısal (MAT)   c   dc B bA  B c  

Cevap Anh. B DCAACACADBCCADBBCDDB

Sayısal (FEN) cDBC dADdbCbADBc c C

Cevap Anh. B BDBCAAADCDCDADBABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 9 6 45

Türkçe 20 9 6 45

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 7 1 70

Tarih 10 7 1 70

Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumuhakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılınbaşlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kaza ve kader ile ilgili kavramlar analiz eder. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG) 10 2 2 20

İngilizce 10 2 2 20

Stating personal opinions (Making simple inquiries) 3 1 1 33
Expressing likes and dislikes 2 0 0 0
Expressing preferences 2 1 0 50
Giving explanations/reasons 1 0 0 0
Accepting and refusing 2 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 3 5 15

Matematik 20 3 5 15

Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 10 7 50

Fen 20 10 7 50

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 7 2 5 29
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 5 0 71
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF NEON CDS 01 (CO00-08.01CDS01)

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENVER BERKE ÇELİK 40 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
407,693 235,700 1 2 2 20 297

Puanı Hesaplanan: 22 22 326 7602

Katılımlar: 5 22 22 326 7612

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 13,33 10,20 8,77

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,13 5,70 5,16

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,20 8,26 6,84

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 6,86 5,97

Matematik 20 13 3 12,00 60 6,20 4,39 4,20

Fen 20 18 2 17,33 87 12,27 9,53 5,84

Toplam: 90 76 10 72,67 81 54,60 44,94 36,14

Sözel (TÜR) BaCADBAbCCDDCbABAADC

Cevap Anh. A BBCADBADCCDDCDABAADC

Sözel (TAR) aDBBABCCDA

Cevap Anh. A BDBBABCCDA

Sözel (DİN) DAACAaCBDB

Cevap Anh. A DAACADCBDB

Sözel (İNG) BDDCBCADAA

Cevap Anh. A BDDCBCADAA

Sayısal (MAT) dADdDAADBB  CA  BaCA

Cevap Anh. A CADCDAADBBDCCADBBCCA

Sayısal (FEN) DBCDADaDBdADBBCCBCAA

Cevap Anh. A DBCDADCDBAADBBCCBCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 17 3 85

Türkçe 20 17 3 85

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 4 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılınbaşlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumuhakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramlar analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Accepting and refusing 2 2 0 100
Expressing preferences 2 2 0 100
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 3 3 0 100
Expressing likes and dislikes 2 2 0 100
Giving explanations/reasons 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 13 3 65

Matematik 20 13 3 65

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 1 1 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 3 0 75
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 4 1 67
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 18 2 90

Fen 20 18 2 90

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 7 5 2 71
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 7 0 100
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF NEON CDS 01 (CO00-08.01CDS01)

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İREM TEKER 142 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
350,890 235,700 2 4 4 66 957

Puanı Hesaplanan: 22 22 326 7602

Katılımlar: 5 22 22 326 7612

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,33 10,20 8,77

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,13 5,70 5,16

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,20 8,26 6,84

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 6,86 5,97

Matematik 20 9 1 8,67 43 6,20 4,39 4,20

Fen 20 14 5 12,33 62 12,27 9,53 5,84

Toplam: 90 67 12 63,00 70 54,60 44,94 36,14

Sözel (TÜR) BBCADBAbdCDbbDABAADC

Cevap Anh. A BBCADBADCCDDCDABAADC

Sözel (TAR) BaBBABCbDA

Cevap Anh. A BDBBABCCDA

Sözel (DİN) DAACADCBDB

Cevap Anh. A DAACADCBDB

Sözel (İNG) BDDCBCADAA

Cevap Anh. A BDDCBCADAA

Sayısal (MAT) CcD DA  BB  C   B C 

Cevap Anh. A CADCDAADBBDCCADBBCCA

Sayısal (FEN) DBCDADCcBd DBcbCBCAc

Cevap Anh. A DBCDADCDBAADBBCCBCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 4 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 8 2 80

Tarih 10 8 2 80

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılınbaşlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumuhakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramlar analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Accepting and refusing 2 2 0 100
Expressing preferences 2 2 0 100
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 3 3 0 100
Expressing likes and dislikes 2 2 0 100
Giving explanations/reasons 1 1 0 100

Sayısal (MAT) 20 9 1 45

Matematik 20 9 1 45

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 0 17
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 14 5 70

Fen 20 14 5 70

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 7 4 3 57
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 6 1 86
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 1 33
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF NEON CDS 01 (CO00-08.01CDS01)

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BELUK 146 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
310,340 235,700 4 7 7 99 1651

Puanı Hesaplanan: 22 22 326 7602

Katılımlar: 5 22 22 326 7612

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 13,33 10,20 8,77

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,13 5,70 5,16

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,20 8,26 6,84

İngilizce 10 9 0 9,00 90 7,47 6,86 5,97

Matematik 20 5 1 4,67 23 6,20 4,39 4,20

Fen 20 14 3 13,00 65 12,27 9,53 5,84

Toplam: 90 59 10 55,67 62 54,60 44,94 36,14

Sözel (TÜR) CDCCADBBcBCcAbaD Ad 

Cevap Anh. B CDCCADBBDBCAADCDDABA

Sözel (TAR) BCBACDABDB

Cevap Anh. B BCBACDABDB

Sözel (DİN)  DABDBCAaC

Cevap Anh. B ADABDBCADC

Sözel (İNG) BADAADCBD 

Cevap Anh. B BADAADCBDC

Sayısal (MAT)    b    DB   D B D  

Cevap Anh. B DCAACACADBCCADBBCDDB

Sayısal (FEN) BDBCAAADCaCD  B BcCd

Cevap Anh. B BDBCAAADCDCDADBABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 13 5 65

Türkçe 20 13 5 65

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 2 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 10 0 100

Tarih 10 10 0 100

Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumuhakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılınbaşlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80

Kaza ve kader ile ilgili kavramlar analiz eder. 3 2 0 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG) 10 9 0 90

İngilizce 10 9 0 90

Stating personal opinions (Making simple inquiries) 3 3 0 100
Expressing likes and dislikes 2 1 0 50
Expressing preferences 2 2 0 100
Giving explanations/reasons 1 1 0 100
Accepting and refusing 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 5 1 25

Matematik 20 5 1 25

Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 1 1 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 2 0 33
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 14 3 70

Fen 20 14 3 70

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 7 5 1 71
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 5 1 71
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 1 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF NEON CDS 01 (CO00-08.01CDS01)

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH *ŞTUR 132 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
189,033 235,700 5 21 21 247 4890

Puanı Hesaplanan: 22 22 326 7602

Katılımlar: 5 22 22 326 7612

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 13,33 10,20 8,77

Tarih 10 5 5 3,33 33 7,13 5,70 5,16

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 8,20 8,26 6,84

İngilizce 10 0 5 -1,67 -17 7,47 6,86 5,97

Matematik 20 1 12 -3,00 -15 6,20 4,39 4,20

Fen 20 11 7 8,67 43 12,27 9,53 5,84

Toplam: 90 35 39 22,00 24 54,60 44,94 36,14

Sözel (TÜR) BBCdadADCCDbCcA d DC

Cevap Anh. A BBCADBADCCDDCDABAADC

Sözel (TAR) aDaaABabDA

Cevap Anh. A BDBBABCCDA

Sözel (DİN) abAbADdBDB

Cevap Anh. A DAACADCBDB

Sözel (İNG) ac  a cb  

Cevap Anh. A BDDCBCADAA

Sayısal (MAT) db ba  acac db  Bda 

Cevap Anh. A CADCDAADBBDCCADBBCCA

Sayısal (FEN) DcCadbCaBA DB CCBCdb

Cevap Anh. A DBCDADCDBAADBBCCBCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 6 60

Türkçe 20 12 6 60

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 1 1 25
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 5 5 50

Tarih 10 5 5 50

Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılınbaşlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumuhakkında çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramlar analiz eder. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67

Sözel (İNG) 10 0 5 0

İngilizce 10 0 5 0

Accepting and refusing 2 0 2 0
Expressing preferences 2 0 1 0
Stating personal opinions (Making simple inquiries) 3 0 1 0
Expressing likes and dislikes 2 0 1 0
Giving explanations/reasons 1 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 1 12 5

Matematik 20 1 12 5

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 3 17
Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0

Sayısal (FEN) 20 11 7 55

Fen 20 11 7 55

İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 7 4 3 57
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 5 2 71
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8 SINIF NEON CDS 01 (CO00-08.01CDS01)

ADANA / YÜREĞİR / Kazım Karabekir Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN MANKAY 79 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
336,000 235,700 3 5 5 77 1212

Puanı Hesaplanan: 22 22 326 7602

Katılımlar: 5 22 22 326 7612

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,33 10,20 8,77

Tarih 10 7 2 6,33 63 7,13 5,70 5,16

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,20 8,26 6,84

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,47 6,86 5,97

Matematik 20 9 1 8,67 43 6,20 4,39 4,20

Fen 20 12 6 10,00 50 12,27 9,53 5,84

Toplam: 90 64 13 59,67 66 54,60 44,94 36,14

Sözel (TÜR) CDCCADBBDBCdAbdDbABA

Cevap Anh. B CDCCADBBDBCAADCDDABA

Sözel (TAR) BCBAbDAc B

Cevap Anh. B BCBACDABDB

Sözel (DİN) ADABDBCADC

Cevap Anh. B ADABDBCADC

Sözel (İNG) BADAADCBDC

Cevap Anh. B BADAADCBDC

Sayısal (MAT)   AdC CADB C  BB    

Cevap Anh. B DCAACACADBCCADBBCDDB

Sayısal (FEN) BDdCAcAaC CDADB Bcbd

Cevap Anh. B BDBCAAADCDCDADBABBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 16 4 80

Türkçe 20 16 4 80

Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 4 4 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 7 2 70

Tarih 10 7 2 70

Mustafa Kemal   in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumuhakkında çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
Birinci Dünya Savaşı   nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Mustafa Kemal   in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı   nda Osmanlı Devleti   nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti   nin yirminci yüzyılınbaşlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal   in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Kaza ve kader ile ilgili kavramlar analiz eder. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100

Sözel (İNG) 10 10 0 100

İngilizce 10 10 0 100

Stating personal opinions (Making simple inquiries) 3 3 0 100
Expressing likes and dislikes 2 2 0 100
Expressing preferences 2 2 0 100
Giving explanations/reasons 1 1 0 100
Accepting and refusing 2 2 0 100

Sayısal (MAT) 20 9 1 45

Matematik 20 9 1 45

Verilen bir sayıyı 10   un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.3 2 0 67
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 4 2 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 6 1 0 17
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10   un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 12 6 60

Fen 20 12 6 60

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 7 4 1 57
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 7 3 4 43
DNA   nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
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