
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Adana BÜYÜKŞEHİR KAZIM KARABEKİR O.O 7.Sınıf 1. Deneme Sınavı 3538 1208 1208 88

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 9.01 9.81 5.74 5.86 3.66 4.65 7.75 1.93 7.10 5.49 3.50 4.32 6.01 8.89 3.05 9.77 8.72 6.86 43.89 36.51 31.72 216.506

İl Ortalaması 8.59 10.31 5.15 5.61 3.93 4.30 7.68 2.05 7.00 5.01 3.94 3.70 5.11 9.77 1.85 9.14 9.35 6.03 41.16 39.35 28.04 199.473
Okul Ortalaması 8.56 10.45 5.07 5.32 4.08 3.96 7.00 2.80 6.07 5.03 4.24 3.62 4.97 9.47 1.81 9.75 8.84 6.80 40.62 39.88 27.33 201.321

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 651 - HASRET AKSOY 7 / B 14 3 13.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 14 4 12.67 19 0 19.00 76.00 8.00 73.34 407.185 78 6 6 1
2 685 - NAZENİN BİRER 7 / C 15 5 13.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 14 1 13.67 15 3 14.00 73.00 10.00 69.67 385.437 139 11 11 2
3 653 - CEMRE KILLI 7 / C 15 5 13.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 5 7.33 17 3 16.00 71.00 13.00 66.66 361.689 220 24 24 3
4 690 - ELİF SU KARAKILÇIK 7 / D 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 6 6 4.00 18 2 17.33 69.00 13.00 64.67 355.807 247 30 30 4
5 633 - ÇAĞDAŞ ÜNAL 7 / B 13 7 10.67 8 2 7.33 10 0 10.00 10 0 10.00 11 6 9.00 17 2 16.33 69.00 17.00 63.33 353.822 264 32 32 5
6 669 - NİSANUR TÜRK 7 / C 14 6 12.00 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 8 1 7.67 16 3 15.00 67.00 11.00 63.34 347.926 294 35 35 6
7 689 - CİHAN ÇALAR 7 / C 13 7 10.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 7 7.67 17 3 16.00 68.00 19.00 61.68 344.000 313 40 40 7
8 615 - CEREN YAĞMUR KARACA 7 / C 16 4 14.67 6 4 4.67 10 0 10.00 7 3 6.00 9 4 7.67 14 4 12.67 62.00 19.00 55.68 338.089 353 55 55 8
9 6 - BU AK YAŞAR 7 / 0 12 7 9.67 9 1 8.67 9 1 8.67 7 2 6.33 9 2 8.33 16 3 15.00 62.00 16.00 56.67 330.622 407 70 70 9

10 682 - SELİNAY EBET 7 / C 13 7 10.67 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 8 7 5.67 17 2 16.33 64.00 20.00 57.34 330.148 411 72 72 10
11 649 - NİLSU HAMİYET ÜNEN 7 / B 16 4 14.67 7 1 6.67 10 0 10.00 9 1 8.67 6 4 4.67 14 3 13.00 62.00 13.00 57.68 329.185 421 75 75 11
12 629 - YUSUF ALAKÖSE 7 / D 9 11 5.33 7 3 6.00 9 0 9.00 9 1 8.67 7 4 5.67 18 1 17.67 59.00 20.00 52.34 304.963 612 112 112 12
13 0 - ECRİN YAŞAR 7 / B 14 6 12.00 6 4 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 7 7 4.67 14 6 12.00 57.00 27.00 48.00 298.533 674 134 134 13
14 674 - ELİF CİLGÖRÜZOĞLU 7 / D 11 7 8.67 8 1 7.67 10 0 10.00 7 2 6.33 7 7 4.67 15 5 13.33 58.00 22.00 50.67 293.600 714 143 143 14
15 613 - ERDEM ÇELİK 7 / C 10 8 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 4 4 2.67 7 5 5.33 16 4 14.67 55.00 23.00 47.34 291.600 740 152 152 15
16 609 - AHMED MUHANNEYİ 7 / D 9 11 5.33 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 6 13 1.67 18 2 17.33 59.00 30.00 49.00 280.726 839 178 178 16
17 637 - MAHMUT ALPTUĞ YILDIZ 7 / B 10 10 6.67 6 4 4.67 8 2 7.33 4 3 3.00 11 7 8.67 12 3 11.00 51.00 29.00 41.34 278.311 869 189 189 17
18 656 - ECE BİLİK 7 / C 13 7 10.67 7 3 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 4 6 2.00 14 6 12.00 53.00 27.00 44.00 274.830 897 201 201 18
19 630 - İKRA TULUK 7 / A 9 9 6.00 7 3 6.00 10 0 10.00 10 0 10.00 7 10 3.67 15 5 13.33 58.00 27.00 49.00 274.815 899 202 202 19
20 0 - DAMLA GİZLENCİ 7 / A 14 3 13.00 9 1 8.67 10 0 10.00 4 3 3.00 2 2 1.33 11 5 9.33 50.00 14.00 45.33 272.311 929 212 212 20
21 605 - YAĞMUR MALCI 7 / C 10 10 6.67 5 5 3.33 10 0 10.00 9 1 8.67 6 5 4.33 14 5 12.33 54.00 26.00 45.33 270.844 947 218 218 21
22 421 - TAHA MERİÇ NANE 7 / B 10 10 6.67 6 4 4.67 8 2 7.33 6 4 4.67 8 10 4.67 14 6 12.00 52.00 36.00 40.01 263.007 1023 245 245 22
23 610 - ÖMER FARUK GÜL 7 / C 9 10 5.67 8 1 7.67 10 0 10.00 7 2 6.33 1 9 -2.00 15 3 14.00 50.00 25.00 41.67 240.267 1268 333 333 23
24 639 - AHMET ESED AYDIN 7 / D 9 8 6.33 5 2 4.33 8 1 7.67 8 0 8.00 3 4 1.67 13 7 10.67 46.00 22.00 38.67 240.267 1268 333 333 23
25 696 - HASAN BOZOĞLU 7 / B 12 6 10.00 6 2 5.33 7 3 6.00 6 4 4.67 7 6 5.00 7 8 4.33 45.00 29.00 35.33 238.252 1295 344 344 25
26 688 - EFE ÇOPUR 7 / C 12 8 9.33 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 4 16 -1.33 12 8 9.33 53.00 37.00 40.66 237.259 1317 356 356 26
27 673 - GÖZDE BAYRAKTAR 7 / D 9 10 5.67 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 1 8 -1.67 14 5 12.33 50.00 27.00 41.00 233.319 1364 374 374 27
28 617 - NAZLI YILMAZ 7 / A 12 8 9.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 6 8 3.33 7 11 3.33 52.00 30.00 41.99 233.274 1372 376 376 28
29 643 - MUSTAFA DENİZ 7 / B 11 9 8.00 3 7 0.67 7 3 6.00 7 3 6.00 8 12 4.00 10 10 6.67 46.00 44.00 31.34 229.407 1412 390 390 29
30 622 - EMİNE GÜRBÜZ 7 / A 10 9 7.00 5 1 4.67 8 2 7.33 7 3 6.00 4 3 3.00 10 10 6.67 44.00 28.00 34.67 225.452 1467 410 410 30
31 603 - HACI İBRAHİM GÖÇER 7 / A 10 9 7.00 9 1 8.67 10 0 10.00 4 1 3.67 2 1 1.67 8 9 5.00 43.00 21.00 36.01 214.104 1611 459 459 31
32 624 - AYŞEGÜL ALTIN 0 / 0 8 12 4.00 6 4 4.67 8 2 7.33 9 1 8.67 2 8 -0.67 13 7 10.67 46.00 34.00 34.67 213.585 1620 463 463 32
33 631 - YİĞİT AHMET BİLİK 7 / A 9 7 6.67 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 4 7 1.67 8 11 4.33 46.00 30.00 36.00 209.644 1679 485 485 33
34 670 - EZGİ DALKILIÇ 7 / D 9 11 5.33 7 2 6.33 7 3 6.00 8 2 7.33 7 10 3.67 8 12 4.00 46.00 40.00 32.66 206.163 1726 510 510 34
35 671 - SUDENAZ AY IN 7 / D 9 9 6.00 3 3 2.00 8 1 7.67 6 1 5.67 1 8 -1.67 12 7 9.67 39.00 29.00 29.34 205.689 1736 512 512 35
36 661 - BEGÜM BOLAT 7 / B 11 7 8.67 7 2 6.33 10 0 10.00 8 1 7.67 1 4 -0.33 7 12 3.00 44.00 26.00 35.34 202.756 1788 526 526 36
37 684 - MUHAMMED BATAYHİ 7 / D 4 15 -1.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 2 2 1.33 13 5 11.33 43.00 28.00 33.65 201.674 1816 538 538 37
38 665 - DUYGU GÖKALP 7 / A 10 10 6.67 6 3 5.00 10 0 10.00 6 3 5.00 3 15 -2.00 10 9 7.00 45.00 40.00 31.67 198.785 1848 555 555 38
39 641 - GAZİ ÇİFTÇİ 7 / A 6 14 1.33 7 3 6.00 9 1 8.67 5 5 3.33 5 8 2.33 11 8 8.33 43.00 39.00 29.99 197.719 1873 565 565 39
40 634 - EMRE OLCAN 7 / C 9 11 5.33 9 1 8.67 9 1 8.67 4 4 2.67 5 10 1.67 8 11 4.33 44.00 38.00 31.34 196.785 1883 569 569 40
41 0 - ARDA TOKÖZ 6 / B 10 10 6.67 6 4 4.67 7 3 6.00 6 4 4.67 7 6 5.00 4 10 0.67 40.00 37.00 27.68 195.852 1891 573 573 41
42 67 - AL PERENCOŞKUN 7 / D 7 11 3.33 6 2 5.33 4 3 3.00 3 2 2.33 4 9 1.00 10 4 8.67 34.00 31.00 23.66 192.830 1940 590 590 42
43 692 - EFE KARAER 7 / D 10 10 6.67 7 3 6.00 9 1 8.67 6 4 4.67 2 11 -1.67 9 11 5.33 43.00 40.00 29.67 189.867 1990 609 609 43
44 662 - DİDEM CEMRE MALCI 7 / A 6 12 2.00 3 5 1.33 10 0 10.00 3 4 1.67 3 2 2.33 9 5 7.33 34.00 28.00 24.66 188.356 2015 623 623 44
45 622 - DİLARA DAĞ 7 / A 8 9 5.00 6 4 4.67 9 1 8.67 3 3 2.00 1 1 0.67 6 2 5.33 33.00 20.00 26.34 187.911 2021 626 626 45
46 616 - MERYEM MUHANNEYİ 7 / D 9 11 5.33 8 2 7.33 8 1 7.67 6 4 4.67 0 15 -5.00 12 8 9.33 43.00 41.00 29.33 186.385 2048 636 636 46
47 699 - TUANA ÖMÜR ÇOŞKUN 7 / D 11 9 8.00 7 1 6.67 6 3 5.00 4 4 2.67 2 11 -1.67 7 9 4.00 37.00 37.00 24.67 182.459 2109 651 651 47
48 700 - MUSTAFA ÖZKARLIOĞLU 7 / A 8 9 5.00 6 4 4.67 7 3 6.00 2 8 -0.67 6 7 3.67 6 11 2.33 35.00 42.00 21.00 180.000 2149 670 670 48
49 687 - EMRAH YILMAZ 7 / B 10 10 6.67 4 6 2.00 6 4 4.67 6 4 4.67 5 15 0.00 7 10 3.67 38.00 49.00 21.68 178.074 2173 678 678 49
50 667 - HADİ MİRA 7 / D 6 14 1.33 4 6 2.00 10 0 10.00 8 2 7.33 3 8 0.33 10 10 6.67 41.00 40.00 27.66 178.000 2187 685 685 50
51 628 - ALPARSLAN KAYA 7 / B 9 11 5.33 7 3 6.00 7 3 6.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 8 11 4.33 39.00 40.00 25.66 177.970 2194 690 690 51
52 487 - NİSANUR GÖZÜTOK 7 / A 6 7 3.67 5 2 4.33 6 1 5.67 2 4 0.67 3 3 2.00 8 10 4.67 30.00 27.00 21.01 177.081 2197 691 691 52
53 672 - AHMET ÇINAR KAYA 7 / D 8 12 4.00 5 5 3.33 6 4 4.67 3 7 0.67 3 5 1.33 9 11 5.33 34.00 44.00 19.33 176.015 2233 709 709 53
54 644 - IRMAK COŞMAN 7 / A 11 7 8.67 3 3 2.00 8 2 7.33 6 2 5.33 5 10 1.67 3 13 -1.33 36.00 37.00 23.67 175.111 2239 711 711 54
55 679 - EMİRHAN BUYR K 7 / C 5 5 3.33 3 5 1.33 6 3 5.00 0 8 -2.67 4 9 1.00 9 8 6.33 27.00 38.00 14.32 168.593 2331 748 748 55
56 647 - YEŞİM BOLAT 7 / B 6 14 1.33 6 2 5.33 8 2 7.33 7 3 6.00 2 14 -2.67 11 9 8.00 40.00 44.00 25.32 167.111 2353 752 752 56
57 698 - ECE KARABOYUN 7 / D 7 10 3.67 8 2 7.33 9 1 8.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 8 12 4.00 38.00 49.00 21.67 160.281 2465 789 789 57
58 675 - DİLARA SU İAİIİ 0 / 0 6 12 2.00 4 4 2.67 1 8 -1.67 6 4 4.67 4 16 -1.33 11 9 8.00 32.00 53.00 14.34 159.778 2477 797 797 58
59 657 - SUAT ARDIÇ 7 / D 5 15 0.00 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 5 15 0.00 11 9 8.00 31.00 59.00 11.34 152.356 2587 832 832 59
60 600 - MUHAMET SAMET KÖRMEN 7 / D 9 11 5.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 1 8 -1.67 4 16 -1.33 9 11 5.33 27.00 62.00 6.33 150.844 2627 850 850 60
61 618 - ALAMEDDİN ÇABUK 7 / C 6 14 1.33 3 7 0.67 7 3 6.00 0 10 -3.33 8 12 4.00 6 14 1.33 30.00 60.00 10.00 144.415 2719 888 888 61
62 0 - EREN BATEMAN 8 / E 5 15 0.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 1 7 -1.33 11 9 8.00 26.00 52.00 8.67 142.489 2746 896 896 62
63 652 - FUNDA ÖZTÜRK 7 / A 7 13 2.67 3 6 1.00 6 4 4.67 6 4 4.67 8 12 4.00 3 17 -2.67 33.00 56.00 14.34 139.022 2796 915 915 63
64 676 - ARASDENİZ 7 / A 6 14 1.33 1 9 -2.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 8 12 4.00 7 13 2.67 24.00 66.00 2.00 138.519 2807 921 921 64
65 0 - * * D YR I* LI 7 / D 9 11 5.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 6 13 1.67 28.00 61.00 7.67 136.563 2832 930 930 65
66 658 - ŞAKİR BİROL 7 / B 6 14 1.33 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 7 13 2.67 6 14 1.33 29.00 61.00 8.66 136.519 2847 939 939 66
67 693 - ELA KIZILCAPINAR 7 / D 4 11 0.33 2 5 0.33 8 1 7.67 2 7 -0.33 2 13 -2.33 8 7 5.67 26.00 44.00 11.34 133.111 2893 956 956 67
68 607 - ABDO SUKU 7 / A 3 17 -2.67 5 5 3.33 7 3 6.00 3 7 0.67 8 12 4.00 6 14 1.33 32.00 58.00 12.66 130.578 2942 976 976 68
69 0 - EREN C N E 7 / C 5 12 1.00 5 4 3.67 4 6 2.00 1 8 -1.67 4 12 0.00 6 9 3.00 25.00 51.00 8.00 129.630 2949 977 977 69
70 612 - ILGIN GÖKÇE 7 / A 5 15 0.00 7 3 6.00 7 3 6.00 0 10 -3.33 8 12 4.00 4 16 -1.33 31.00 59.00 11.34 128.667 2965 985 985 70
71 648 - RECAI RAMAZAN ÖZTAŞ 7 / C 3 15 -2.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 3 11 -0.67 10 9 7.00 23.00 58.00 3.66 124.667 3046 1019 1019 71
72 645 - TUĞÇE ELBÜKEN 7 / B 6 14 1.33 4 6 2.00 4 6 2.00 0 10 -3.33 6 14 1.33 6 14 1.33 26.00 64.00 4.66 124.637 3051 1022 1022 72
73 642 - MU*AMMEDŞŞ*BLİ 7 / B 7 13 2.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 18 -4.00 7 13 2.67 25.00 65.00 3.33 110.889 3210 1080 1080 73
74 0 - SEDA KARA 8 / E 3 17 -2.67 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 13 -0.33 8 12 4.00 25.00 62.00 4.34 110.874 3213 1082 1082 74
75 0 - ZEYNEP ÇINAR 8 / E 4 16 -1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 11 -0.67 8 12 4.00 21.00 63.00 0.00 108.889 3247 1099 1099 75
76 619 - YASİN MERT ÜNAL 7 / D 7 13 2.67 4 6 2.00 4 6 2.00 0 10 -3.33 3 17 -2.67 6 14 1.33 24.00 66.00 2.00 108.874 3250 1100 1100 76
77 620 - ZAHİDE DOĞAN 7 / C 10 10 6.67 1 9 -2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 3 17 -2.67 3 17 -2.67 24.00 66.00 1.99 108.859 3253 1103 1103 77
78 605 - ŞÜLEYMAN GÜNES 7 / A 5 10 1.67 1 7 -1.33 6 4 4.67 1 5 -0.67 2 11 -1.67 4 10 0.67 19.00 47.00 3.34 107.926 3263 1106 1106 78
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79 64 - YAĞMUR C*MAZ 7 / A 8 12 4.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 19 -5.33 7 13 2.67 23.00 67.00 0.67 106.948 3268 1108 1108 79
80 6 - FADİ KERBUJE 7 / D 6 14 1.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 8 12 4.00 2 18 -4.00 23.00 67.00 0.67 106.904 3273 1110 1110 80
81 625 - SUDE GÜLEÇ 7 / A 4 16 -1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 15 0.00 7 13 2.67 22.00 68.00 -0.66 104.978 3288 1114 1114 81
82 639 - ASLINURBAYRAK 7 / C 8 12 4.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 2 18 -4.00 6 14 1.33 22.00 68.00 -0.67 104.919 3305 1121 1121 82
83 182 - KEREM UĞUR 7 / A 6 14 1.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 2 15 -3.00 6 14 1.33 25.00 62.00 4.33 104.904 3306 1122 1122 83
84 681 - MUHAMMED HUNU 7 / D 2 12 -2.00 1 3 0.00 5 3 4.00 2 3 1.00 4 6 2.00 2 9 -1.00 16.00 36.00 4.00 101.481 3335 1134 1134 84
85 0 - SUDEN İRMAK 8 / E 3 17 -2.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 8 12 4.00 23.00 67.00 0.67 100.993 3338 1136 1136 85
86 635 - DİLEKN* GÜNTEKE 7 / B 4 15 -1.00 1 8 -1.67 4 6 2.00 0 10 -3.33 7 10 3.67 3 16 -2.33 19.00 65.00 -2.66 97.570 3361 1146 1146 86
87 0 - EMİR DEVRIM POLLT 7 / D 5 15 0.00 2 8 -0.67 2 6 0.00 0 5 -1.67 4 15 -1.00 5 13 0.67 18.00 62.00 -2.67 94.578 3394 1157 1157 87
88 606 - ÖMER CİHAN KÖSE 7 / D 4 16 -1.33 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 5 15 0.00 3 17 -2.67 27.00 63.00 6.00 91.111 3419 1164 1164 88


