
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Adana BÜYÜKŞEHİR KAZIM KARABEKİR O.O 8.Sınıf 1. Deneme Sınavı 4212 1714 1464 76

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 9.40 8.50 6.57 5.95 3.15 4.90 6.66 2.58 5.79 5.38 3.10 4.35 5.37 6.60 3.17 9.86 8.13 7.15 42.62 32.06 31.93 222.353

İl Ortalaması 7.94 9.30 4.84 4.99 3.78 3.73 5.81 3.16 4.76 4.18 3.77 2.93 4.32 7.23 1.91 8.75 8.94 5.77 36.01 36.18 23.95 191.153
Okul Ortalaması 9.08 9.00 6.08 5.25 4.05 3.90 7.04 2.63 6.16 4.59 3.37 3.47 4.38 6.71 2.14 10.12 8.61 7.25 40.46 34.37 29.00 211.742

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - AHMET ÖZTÜRK 8 / E 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 20 0 20.00 90.00 0.00 90.00 500.000 1 1 1 1
2 40 - ENVER ÇELİK 8 / D 18 2 17.33 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 14 2 13.33 16 4 14.67 76.00 10.00 72.66 409.111 94 9 8 2
3 95 - BARAN KOCAKAYA 8 / B 15 4 13.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 11 3 10.00 17 3 16.00 71.00 12.00 67.01 375.585 221 33 26 3
4 57 - RAMAZAN CAN 8 / C 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 10 0 10.00 11 6 9.00 16 4 14.67 71.00 16.00 65.68 367.704 262 36 29 4
5 142 - İREM TEKER 8 / D 16 4 14.67 7 3 6.00 10 0 10.00 10 0 10.00 7 2 6.33 17 3 16.00 67.00 12.00 63.00 357.778 315 51 40 5
6 117 - AKAY NARİN 8 / D 14 5 12.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 9 3 8.00 17 3 16.00 69.00 12.00 65.00 357.763 318 54 42 6
7 146 - MUSTAFA BELUK 8 / D 14 4 12.67 7 2 6.33 10 0 10.00 10 0 10.00 8 1 7.67 17 3 16.00 66.00 10.00 62.67 354.356 330 55 43 7
8 55 - ARDA KARAKILÇIK 8 / A 14 6 12.00 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 9 0 9.00 16 3 15.00 67.00 11.00 63.34 353.837 340 59 46 8
9 79 - YAREN MANKAY 8 / D 14 6 12.00 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 7 2 6.33 17 3 16.00 64.00 15.00 59.00 339.985 451 85 67 9

10 45 - MEDİNE TUTAR 8 / B 13 4 11.67 8 2 7.33 8 2 7.33 9 0 9.00 7 2 6.33 16 4 14.67 61.00 14.00 56.33 328.652 553 106 84 10
11 3 - HALİL GÜLTEKİN 8 / B 12 8 9.33 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 10 5 8.33 14 5 12.33 65.00 19.00 58.66 320.193 647 133 104 11
12 61 - KAYRA CANGÜVEN 8 / C 14 6 12.00 7 3 6.00 8 2 7.33 9 1 8.67 7 4 5.67 14 6 12.00 59.00 22.00 51.67 308.415 753 159 128 12
13 82 - İNCİ YILDIRIM 8 / A 11 8 8.33 10 0 10.00 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 14 6 12.00 60.00 19.00 53.66 296.519 912 210 171 13
14 140 - SUDENAZ GÖDE 8 / C 16 4 14.67 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 3 8 0.33 14 6 12.00 56.00 25.00 47.67 290.622 982 229 188 14
15 36 - MUHAMME GAZİ TELLİ 8 / C 14 6 12.00 8 2 7.33 8 2 7.33 2 0 2.00 2 6 0.00 17 3 16.00 51.00 19.00 44.66 290.607 987 232 191 15
16 122 - YAREN KOPTU 8 / C 12 8 9.33 4 6 2.00 7 3 6.00 7 3 6.00 6 6 4.00 16 4 14.67 52.00 30.00 42.00 286.667 1028 243 200 16
17 201 - BARIŞ KELLECİ 8 / A 16 4 14.67 8 2 7.33 7 3 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 10 10 6.67 55.00 25.00 46.67 284.741 1051 254 208 17
18 272 - CAVİT GÖK 8 / C 13 7 10.67 9 1 8.67 7 3 6.00 7 3 6.00 10 8 7.33 11 9 8.00 57.00 31.00 46.67 284.696 1060 257 211 18
19 4 - HİRA ÖZDAŞ 8 / B 13 7 10.67 7 2 6.33 8 2 7.33 5 3 4.00 4 2 3.33 14 4 12.67 51.00 20.00 44.33 284.207 1067 258 212 19
20 114 - ŞERİFE AKKIR 8 / C 12 8 9.33 6 4 4.67 8 2 7.33 9 1 8.67 4 9 1.00 15 5 13.33 54.00 29.00 44.33 270.830 1235 302 249 20
21 113 - FATMA NAZ KURTAR 8 / D 12 8 9.33 5 5 3.33 9 1 8.67 3 3 2.00 5 5 3.33 12 8 9.33 46.00 30.00 35.99 251.052 1532 409 339 21
22 111 - MUHAMMET ALİ ASLAN 8 / C 9 7 6.67 10 0 10.00 10 0 10.00 0 3 -1.00 4 6 2.00 14 6 12.00 47.00 22.00 39.67 250.637 1533 410 340 22
23 39 - SELİNAY SERT 8 / A 11 8 8.33 6 4 4.67 9 1 8.67 7 3 6.00 5 9 2.00 12 7 9.67 50.00 32.00 39.34 247.170 1586 422 352 23
24 64 - EMİNE NAZ MUTLU 8 / C 9 8 6.33 6 4 4.67 8 1 7.67 6 4 4.67 4 7 1.67 14 6 12.00 47.00 30.00 37.01 243.719 1637 443 367 24
25 77 - ERAY DEMİRER 8 / C 10 6 8.00 6 1 5.67 8 1 7.67 5 3 4.00 2 2 1.33 12 6 10.00 43.00 19.00 36.67 240.237 1700 462 383 25
26 67 - YAĞIZ AKSY 8 / A 10 9 7.00 8 2 7.33 10 0 10.00 4 2 3.33 4 2 3.33 10 6 8.00 46.00 21.00 38.99 239.230 1731 477 395 26
27 131 - MAHMUT ÇAM 8 / B 9 7 6.67 8 1 7.67 8 2 7.33 6 4 4.67 2 5 0.33 13 7 10.67 46.00 26.00 37.34 233.852 1804 494 408 27
28 139 - FEVZİYAALUĞEEKİN 8 / B 8 11 4.33 5 5 3.33 9 1 8.67 6 0 6.00 5 2 4.33 12 8 9.33 45.00 27.00 35.99 233.274 1827 500 414 28
29 144 - MELİKE YILDIRIM 8 / B 11 7 8.67 6 3 5.00 9 1 8.67 4 4 2.67 2 7 -0.33 12 6 10.00 44.00 28.00 34.68 232.889 1830 501 415 29
30 9 - ZELİHA ERDOGAN 8 / C 9 6 7.00 4 5 2.33 6 4 4.67 2 1 1.67 2 5 0.33 14 5 12.33 37.00 26.00 28.33 229.348 1889 519 431 30
31 177 - LİN ŞIKRİ 8 / D 12 8 9.33 5 5 3.33 9 1 8.67 2 3 1.00 2 12 -2.00 12 3 11.00 42.00 32.00 31.33 227.881 1904 528 440 31
32 72 - ARBEN AYDIN 8 / B 10 10 6.67 7 3 6.00 7 3 6.00 5 5 3.33 6 6 4.00 10 10 6.67 45.00 37.00 32.67 225.467 1960 549 458 32
33 138 - MELİKE SERBES 8 / A 12 8 9.33 4 6 2.00 10 0 10.00 5 5 3.33 3 5 1.33 10 10 6.67 44.00 34.00 32.66 225.407 1972 558 466 33
34 33 - EREN CAN ÇİFTCİ 8 / A 7 3 6.00 6 3 5.00 6 2 5.33 6 3 5.00 4 2 3.33 10 6 8.00 39.00 19.00 32.66 225.407 1972 558 466 33
35 20 - TUĞBA NİSA DOĞAN 8 / A 8 10 4.67 5 3 4.00 9 0 9.00 6 3 5.00 4 6 2.00 11 5 9.33 43.00 27.00 34.00 221.481 2031 584 486 35
36 132 - SEMİH KOŞTUR 8 / D 12 8 9.33 7 3 6.00 8 2 7.33 2 5 0.33 2 7 -0.33 11 9 8.00 42.00 34.00 30.66 220.978 2044 591 491 36
37 125 - MUSTAFA YALUĞTEKİN 8 / B 10 8 7.33 6 4 4.67 6 4 4.67 2 2 1.33 2 4 0.67 12 8 9.33 38.00 30.00 28.00 218.504 2083 608 506 37
38 35 - HÜSNE GÜNDOĞAN 8 / B 10 4 8.67 4 4 2.67 9 1 8.67 8 2 7.33 1 3 0.00 8 5 6.33 40.00 19.00 33.67 216.548 2104 617 513 38
39 100 - H İ R A A Y D I N 8 / C 9 7 6.67 5 5 3.33 8 1 7.67 7 3 6.00 2 3 1.00 10 8 7.33 41.00 27.00 32.00 214.074 2141 632 527 39
40 84 - YASİN TURMAZ 8 / D 9 7 6.67 6 2 5.33 9 1 8.67 2 2 1.33 2 4 0.67 11 9 8.00 39.00 25.00 30.67 213.615 2142 633 528 40
41 16 - ADAL DEMİRKIRAN 8 / C 8 5 6.33 2 3 1.00 7 1 6.67 3 3 2.00 0 4 -1.33 13 5 11.33 33.00 21.00 26.00 211.096 2188 649 543 41
42 0 - SÜLEYMAN KARACAN 8 / D 7 8 4.33 7 3 6.00 9 0 9.00 0 1 -0.33 1 5 -0.67 12 6 10.00 36.00 23.00 28.33 202.681 2332 701 587 42
43 14 - NEMİDE ÇİÇEK ŞAHİN 8 / B 9 8 6.33 3 4 1.67 8 1 7.67 4 5 2.33 1 1 0.67 10 8 7.33 35.00 27.00 26.00 202.207 2337 703 589 43
44 93 - FİRDEVS DEMİRDÖVEN 8 / A 10 10 6.67 6 4 4.67 9 1 8.67 6 4 4.67 4 10 0.67 8 12 4.00 43.00 41.00 29.35 193.881 2467 753 635 44
45 0 - NAZ E Z 8 / B 10 7 7.67 4 2 3.33 7 2 6.33 6 3 5.00 4 2 3.33 5 12 1.00 36.00 28.00 26.66 192.830 2488 761 641 45
46 2 - EMİNEGÜL KELEŞ 8 / B 11 8 8.33 6 4 4.67 9 1 8.67 3 6 1.00 2 15 -3.00 10 10 6.67 41.00 44.00 26.34 192.356 2490 762 642 46
47 120 - GİZEM ELİF SEVGİ 8 / D 10 10 6.67 7 3 6.00 8 2 7.33 7 2 6.33 4 12 0.00 7 12 3.00 43.00 41.00 29.33 186.430 2594 801 672 47
48 898 - ESMAUÇAR 8 / D 7 11 3.33 1 3 0.00 4 2 3.33 3 2 2.33 5 3 4.00 8 9 5.00 28.00 30.00 17.99 181.452 2676 839 706 48
49 123 - ENES MALGIR 8 / C 7 7 4.67 7 2 6.33 7 2 6.33 3 6 1.00 3 8 0.33 8 9 5.00 35.00 34.00 23.66 179.496 2709 851 715 49
50 62 - * ÜU K*E*T P 8 / B 9 7 6.67 4 6 2.00 7 3 6.00 1 9 -2.00 3 17 -2.67 8 10 4.67 32.00 52.00 14.67 160.267 3011 986 826 50
51 69 - ZEHRA TOPAL 8 / C 3 9 0.00 5 2 4.33 7 0 7.00 4 3 3.00 2 5 0.33 6 2 5.33 27.00 21.00 19.99 154.770 3093 1013 849 51
52 65 - YUSUF CAN BALCI 8 / A 7 13 2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 5 15 0.00 9 11 5.33 30.00 60.00 10.00 150.370 3164 1047 880 52
53 91 - SEYYİT SAMİ ÇAM 8 / D 6 11 2.33 2 2 1.33 7 2 6.33 0 0 0.00 1 2 0.33 5 6 3.00 21.00 23.00 13.32 144.889 3262 1099 921 53
54 136 - GÜLBEYAZ YILDIZ 8 / B 7 13 2.67 4 6 2.00 7 3 6.00 3 7 0.67 0 1 -0.33 7 13 2.67 28.00 43.00 13.68 142.533 3300 1123 943 54
55 92 - MEDİNE DURMAZ 8 / D 6 14 1.33 0 10 -3.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 11 9 8.00 4 16 -1.33 26.00 64.00 4.67 142.474 3302 1125 945 55
56 168 - ORKUN UMUT DOĞAN 8 / B 6 14 1.33 5 5 3.33 9 1 8.67 0 0 0.00 0 0 0.00 7 13 2.67 27.00 33.00 16.00 141.481 3321 1134 953 56
57 51 - MUHAMMEDDİRİCANLI 8 / B 2 3 1.00 5 5 3.33 8 2 7.33 0 0 0.00 0 0 0.00 7 11 3.33 22.00 21.00 14.99 141.452 3328 1140 956 57
58 75 - YİĞİT KÖSELER 8 / D 5 13 0.67 2 7 -0.33 8 2 7.33 2 3 1.00 0 4 -1.33 7 5 5.33 24.00 34.00 12.67 139.526 3348 1149 965 58
59 0 - ADEM ALBAYRAK 8 / B 7 11 3.33 5 5 3.33 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 12 -2.00 7 13 2.67 29.00 53.00 11.33 134.563 3420 1193 1000 59
60 38 - MUHAMMED ENES SAYLAN 8 / A 7 13 2.67 7 3 6.00 7 3 6.00 1 9 -2.00 2 15 -3.00 7 12 3.00 31.00 55.00 12.67 130.637 3474 1219 1024 60
61 101 - EMİNE YOĞURTÇU 8 / A 4 16 -1.33 6 4 4.67 9 1 8.67 4 6 2.00 3 5 1.33 5 15 0.00 31.00 47.00 15.34 122.726 3596 1300 1089 61
62 7 - ÇINAR YILDIZ 8 / A 5 13 0.67 3 7 0.67 5 5 3.33 1 1 0.67 1 5 -0.67 6 13 1.67 21.00 44.00 6.34 116.815 3687 1365 1148 62
63 44 - FATMA NUR YİRİK 8 / D 1 9 -2.00 2 3 1.00 7 3 6.00 0 0 0.00 2 1 1.67 5 12 1.00 17.00 28.00 7.67 114.341 3738 1400 1179 63
64 118 - LATİF YILMAZ A 8 / B 5 13 0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 5 5 3.33 4 12 0.00 5 13 0.67 21.00 61.00 0.67 106.948 3844 1466 1238 64
65 0 - EGE GÖZGEÇ 8 / A 8 12 4.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 0 10 -3.33 5 6 3.00 1 17 -4.67 18.00 61.00 -2.34 106.889 3857 1476 1247 65
66 272 - BERATTUNACOM AN 8 / C 4 16 -1.33 2 7 -0.33 5 5 3.33 3 7 0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 25.00 64.00 3.67 105.437 3871 1484 1254 66
67 0 - NİSANUR ARSLAN 7 / E 5 15 0.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 15 -1.00 7 13 2.67 21.00 68.00 -1.67 104.948 3877 1488 1258 67
68 0 - İREM İLAYDA IRMAK 7 / E 4 16 -1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 7 12 3.00 21.00 68.00 -1.66 99.052 3957 1536 1299 68
69 0 - EMİRHAN ARSLAN 7 / E 2 18 -4.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 15 -1.00 8 12 4.00 21.00 68.00 -1.67 93.081 4020 1572 1333 69
70 126 - RÜZGAR TAŞYÜREK 8 / C 4 13 -0.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 7 11 3.33 2 18 -4.00 19.00 66.00 -3.00 91.111 4042 1585 1344 70
71 102 - NEJLA ELBÜKE N 8 / D 4 14 -0.67 3 7 0.67 6 3 5.00 3 6 1.00 5 15 0.00 3 17 -2.67 24.00 62.00 3.33 90.089 4049 1590 1349 71
72 81 - EMİR ARİF DİRİCANLI 8 / A 5 15 0.00 1 9 -2.00 0 10 -3.33 4 6 2.00 1 19 -5.33 7 13 2.67 18.00 72.00 -5.99 79.304 4127 1651 1405 72
73 22 - ACAR ACAR 8 / B 2 13 -2.33 3 6 1.00 0 6 -2.00 3 5 1.33 3 12 -1.00 4 15 -1.00 15.00 57.00 -4.00 74.830 4161 1677 1427 73
74 632 - MOHAMADAYOUB 8 / C 2 18 -4.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 19.00 71.00 -4.67 69.393 4180 1692 1442 74
75 0 - *A İ AY E 8 / A 3 17 -2.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 5 5 3.33 3 15 -2.00 4 16 -1.33 18.00 70.00 -5.33 65.437 4191 1700 1450 75
76 166 - KAAN KAYMAN 8 / C 4 16 -1.33 0 8 -2.67 5 5 3.33 0 0 0.00 2 15 -3.00 2 17 -3.67 13.00 61.00 -7.34 53.570 4206 1710 1460 76




