
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 184 592 2776 45710

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,82 5 4 3,99 6 2 5,65 4 3 3,18 5 6 3,28 9 8 6,06 39 31 28,98 285,460

Okul Ortalaması 10 8 7,11 5 4 3,53 7 3 6,01 4 4 3,05 5 6 3,06 10 8 7,24 41 34 30,00 290,470

KATILIMLAR

1 42 ÇAĞRI KARAER 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 86 4 84,67 480,203 1 1 1 1 42
% 0,09

2 651 HASRET AKSOY 8B 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 11 3 10,00 19 1 18,67 75 9 72,00 422,983 2 2 4 24 1610
% 3,52

3 633 HAKKI ÜNAL 8B 17 2 16,33 10 0 10,00 9 0 9,00 10 0 10,00 9 2 8,33 15 3 14,00 70 7 67,66 407,782 3 3 7 38 2521
% 5,52

4 649 NİLSU ÜNEN 8B 16 4 14,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 5 1 4,67 20 0 20,00 68 8 65,34 404,950 4 4 8 44 2718
% 5,95

5 669 NİSANUR TÜRK 8C 19 1 18,67 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 5 5,33 17 3 16,00 68 14 63,33 403,605 1 5 9 47 2820
% 6,17

6 685 NAZENİN BİRER 8C 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 11 4 9,67 16 4 14,67 71 14 66,34 402,528 2 6 11 53 2931
% 6,41

7 653 CEMRE KILLI 8C 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 7 5,67 17 3 16,00 68 17 62,34 392,381 3 7 15 71 3780
% 8,27

8 661 BEGÜM BOLAT  14 5 12,33 6 3 5,00 9 1 8,67 6 2 5,33 7 2 6,33 19 1 18,67 61 14 56,33 385,160 1 8 21 86 4432
% 9,70

9 608 BURAK YAŞAR 8C 11 9 8,00 10 0 10,00 9 1 8,67 5 5 3,33 12 3 11,00 15 4 13,67 62 22 54,67 370,830 4 9 26 114 5997
% 13

10 629 YUSUF ALAKÖSE 8D 14 4 12,67 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 6 3 5,00 16 2 15,33 58 17 52,34 367,840 1 10 28 123 6314
% 14

11 682 SELİNAY EBET 8C 17 3 16,00 5 5 3,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 7 4,67 14 6 12,00 60 24 52,00 366,227 5 11 31 129 6508
% 14

12 674 ELİF CİLGÖRÜZOĞLU 8D 13 7 10,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 4 5,67 17 3 16,00 60 21 53,01 365,699 2 12 33 132 6584
% 14

13 605 YAĞMUR MALCI 8C 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 6 4,00 16 4 14,67 59 23 51,33 363,418 6 13 35 144 6872
% 15

14 673 GÖZDE BAYRAKTAR 8D 13 5 11,33 7 2 6,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 6 5,00 15 4 13,67 59 20 52,33 359,742 3 14 36 157 7358
% 16

15 630 İKRA TULUK 8A 15 4 13,67 6 4 4,67 8 1 7,67 4 4 2,67 7 4 5,67 15 5 13,33 55 22 47,68 359,638 1 15 37 159 7375
% 16

16 624 AYŞEGÜL ALTIN 8B 14 6 12,00 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 12 8 9,33 59 21 52,00 359,073 5 16 38 161 7450
% 16

17 663 MEHMET EMRE GÜL 8C 12 8 9,33 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 8 5 6,33 16 4 14,67 57 26 48,33 354,257 7 17 41 173 8080
% 18

18 613 ERDEM ÇELİK 8C 14 4 12,67 9 1 8,67 8 2 7,33 0 2 -0,67 3 6 1,00 18 2 17,33 52 17 46,33 352,936 8 18 43 177 8258
% 18

19 689 CİHAN ÇALAR 8C 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 5 10 1,67 14 6 12,00 58 27 49,01 349,981 9 19 48 189 8688
% 19

20 610 ÖMER FARUK GÜL 8C 17 3 16,00 8 1 7,67 6 4 4,67 5 5 3,33 6 2 5,33 10 5 8,33 52 20 45,33 348,026 10 20 53 197 8971
% 20

21 628 AYSİMA CIRIK 8D 12 8 9,33 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 8 5 6,33 15 5 13,33 55 28 45,66 346,539 4 21 54 203 9197
% 20

22 703 BÜLENT AKGÜMÜŞ 8C 12 7 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 3 4,00 7 4 5,67 14 5 12,33 55 22 47,67 346,464 11 22 55 204 9213
% 20

23 643 MUSTAFA DENİZ 8B 12 8 9,33 5 5 3,33 9 1 8,67 5 5 3,33 11 5 9,33 13 7 10,67 55 31 44,66 346,078 6 23 56 207 9268
% 20

24 684 MUHAMMED BATAYHİ 8D 9 7 6,67 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 2 4,33 17 3 16,00 55 18 49,01 345,487 5 24 58 210 9357
% 20

25 617 NAZLI YILMAZ  14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 3 5 1,33 15 5 13,33 56 22 48,67 344,911 2 25 59 214 9444
% 21

26 656 ECE BİLİK 8C 13 6 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 6 7 3,67 12 8 9,33 55 27 46,01 334,597 12 26 66 261 11085
% 24

27 615 CEREN YAĞMUR KARACA8C 13 7 10,67 9 1 8,67 6 4 4,67 4 5 2,33 3 6 1,00 16 4 14,67 51 27 42,01 332,697 13 27 69 269 11385
% 25

28 634 EMRE OLCAN 8C 14 4 12,67 2 7 -0,33 10 0 10,00 3 5 1,33 4 8 1,33 15 5 13,33 48 29 38,33 330,971 14 28 70 277 11663
% 26

29 662 DİDEM CEMRE MALCI  11 8 8,33 5 2 4,33 9 1 8,67 6 1 5,67 4 1 3,67 14 6 12,00 49 19 42,67 328,313 3 29 76 298 12096
% 26

30 695 DAMLA GİZLENCİ 8A 14 6 12,00 5 3 4,00 9 1 8,67 3 5 1,33 3 3 2,00 13 5 11,33 47 23 39,33 327,325 2 30 79 304 12236
% 27

31 667 HADİ MİRA 8D 11 8 8,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 1 6,67 7 6 5,00 10 9 7,00 51 28 41,66 317,314 6 31 97 376 13958
% 31

32 692 EFE KARAER 8D 10 10 6,67 5 5 3,33 9 1 8,67 5 5 3,33 6 7 3,67 14 6 12,00 49 34 37,67 315,886 7 32 98 387 14229
% 31

33 622 EMİNE GÜRBÜZ 8A 11 9 8,00 5 5 3,33 7 3 6,00 7 3 6,00 3 2 2,33 13 7 10,67 46 29 36,33 309,466 3 33 106 469 15485
% 34
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 184 592 2776 45710

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,82 5 4 3,99 6 2 5,65 4 3 3,18 5 6 3,28 9 8 6,06 39 31 28,98 285,460

Okul Ortalaması 10 8 7,11 5 4 3,53 7 3 6,01 4 4 3,05 5 6 3,06 10 8 7,24 41 34 30,00 290,470

KATILIMLAR

34 670 EZGİ DALKILIÇ 8D 12 8 9,33 6 4 4,67 8 2 7,33 3 6 1,00 5 6 3,00 11 7 8,67 45 33 34,00 307,054 8 34 109 508 15983
% 35

35 660 ARDA TOKÖ Z 8B 13 5 11,33 4 4 2,67 9 1 8,67 6 2 5,33 5 10 1,67 9 10 5,67 46 32 35,34 303,443 7 35 115 550 16728
% 37

36 603 HACI İBRAHİM GÖÇER 8A 10 5 8,33 8 1 7,67 8 0 8,00 2 1 1,67 2 1 1,67 9 5 7,33 39 13 34,67 298,792 4 36 127 616 17655
% 39

37 626 ECRİN YAŞAR 8B 11 8 8,33 5 3 4,00 9 1 8,67 8 2 7,33 3 5 1,33 8 9 5,00 44 28 34,66 291,464 8 37 137 727 19196
% 42

38 687 EMRAH YILMAZ  7 11 3,33 6 4 4,67 8 2 7,33 3 3 2,00 7 5 5,33 11 9 8,00 42 34 30,66 289,650 4 38 140 757 19595
% 43

39 671 SUDE NAZ AYDIN 8D 9 6 7,00 3 6 1,00 8 1 7,67 4 4 2,67 2 7 -0,33 13 6 11,00 39 30 29,01 289,413 9 39 141 761 19650
% 43

40 665 DUYGU ŞERİFE  GÖ*LP8A 11 9 8,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 2 3,33 9 11 5,33 39 37 26,66 283,053 5 40 153 875 21151
% 46

41 631 YİĞİT AHMET BİLİK  8 9 5,00 7 3 6,00 8 2 7,33 2 4 0,67 1 2 0,33 12 8 9,33 38 28 28,66 281,337 5 41 157 907 21550
% 47

42 623 DİLARA DAĞ 8A 14 6 12,00 7 3 6,00 9 0 9,00 1 3 0,00 1 3 0,00 3 9 0,00 35 24 27,00 274,000 6 42 185 1057 23385
% 51

43 648 RECAİ RAMAZAN ÖZTAŞ8C 14 6 12,00 7 2 6,33 9 1 8,67 3 7 0,67 4 12 0,00 4 13 -0,33 41 41 27,34 273,550 15 43 188 1071 23497
% 51

44 182 KEREM UĞUR 8A 7 5 5,33 1 9 -2,00 5 2 4,33 4 6 2,00 4 6 2,00 11 9 8,00 32 37 19,66 267,388 7 44 213 1200 24987
% 55

45 639 MAHMUT BATEHİ 8B 3 12 -1,00 5 3 4,00 8 2 7,33 1 2 0,33 3 2 2,33 13 6 11,00 33 27 23,99 266,808 9 45 215 1211 25119
% 55

46 612 ILGIN GÖKÇE 8A 11 8 8,33 6 4 4,67 8 1 7,67 2 4 0,67 2 9 -1,00 7 9 4,00 36 35 24,34 266,568 8 46 216 1221 25172
% 55

47 637 MAHUTT ALPTUĞ YILDIZ8B 8 11 4,33 5 4 3,67 6 3 5,00 6 4 4,67 4 4 2,67 8 11 4,33 37 37 24,67 265,453 10 47 218 1244 25434
% 56

48 627 GÜLİSTAN SUKU 8C 8 12 4,00 4 6 2,00 9 1 8,67 3 7 0,67 8 9 5,00 7 13 2,67 39 48 23,01 265,212 16 48 219 1250 25492
% 56

49 640 FEVZİ EGE GÜRER 8B 9 11 5,33 3 3 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 5 8 2,33 9 11 5,33 35 44 20,32 262,551 11 49 231 1305 26123
% 57

50 696 HASAN BOZOĞLU 8B 9 6 7,00 3 3 2,00 4 1 3,67 7 3 6,00 3 6 1,00 5 5 3,33 31 24 23,00 262,539 12 50 232 1306 26127
% 57

51 620 ZAHİDE DOĞAN 8C 7 13 2,67 3 7 0,67 6 4 4,67 6 4 4,67 7 11 3,33 9 10 5,67 38 49 21,68 260,925 17 51 238 1341 26535
% 58

52 0 ASLI HAYAL AVŞAR 8C 10 9 7,00 5 5 3,33 8 2 7,33 1 9 -2,00 5 10 1,67 6 13 1,67 35 48 19,00 255,613 18 52 260 1446 27869
% 61

53 698 ECE KARABOYUN 8D 6 5 4,33 4 5 2,33 7 3 6,00 1 8 -1,67 5 8 2,33 7 9 4,00 30 38 17,32 252,791 10 53 274 1511 28593
% 63

54 641 GAZİ ÇİFTÇİ 8A 6 10 2,67 5 5 3,33 9 1 8,67 5 3 4,00 2 1 1,67 7 13 2,67 34 33 23,01 252,482 9 54 276 1517 28667
% 63

55 664 ANIL KURT 8B 3 17 -2,67 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 12 8 9,33 36 54 17,99 252,092 13 55 278 1528 28790
% 63

56 645 TUĞÇE ELBÜKEN 8B 9 11 5,33 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 4 10 0,67 4 14 -0,67 38 44 23,33 248,246 14 56 289 1618 29790
% 65

57 677 AYŞE UÇAR 8D 9 8 6,33 3 6 1,00 10 0 10,00 3 5 1,33 1 0 1,00 4 13 -0,33 30 32 19,33 247,841 11 57 290 1625 29884
% 65

58 616 DOĞUKAN TOYGUN 8A 9 10 5,67 7 3 6,00 8 2 7,33 3 4 1,67 3 6 1,00 2 8 -0,67 32 33 21,00 247,315 10 58 292 1638 30014
% 66

59 654 ERDAL HÜSYİN  PARMAK8A 5 14 0,33 4 5 2,33 6 3 5,00 2 5 0,33 2 1 1,67 10 9 7,00 29 37 16,66 246,062 11 59 298 1663 30343
% 66

60 618 TUANA ÇOŞKUN 8B 6 12 2,00 4 6 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 6 5 4,33 4 6 2,00 30 39 17,00 245,865 15 60 299 1667 30394
% 66

61 632 BARIŞ CAN GÖKÇE 8D 8 12 4,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 9 11 5,33 8 12 4,00 30 60 9,99 245,427 12 61 301 1677 30497
% 67

62 699 UBEYD YİĞİT EROĞLU 8D 8 12 4,00 3 7 0,67 8 2 7,33 0 6 -2,00 2 7 -0,33 8 12 4,00 29 46 13,67 239,260 13 62 336 1821 32100
% 70

63 652 FUNDA ÖZTÜRK 8A 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 5 2,33 1 9 -2,00 5 13 0,67 9 8 6,33 28 56 9,33 235,631 12 63 346 1889 32989
% 72

64 625 SUDE GÜLEÇ 8A 5 10 1,67 1 7 -1,33 7 1 6,67 1 6 -1,00 3 7 0,67 7 7 4,67 24 38 11,35 233,037 13 64 359 1939 33628
% 74

65 683 MERYEM BOZ AĞ 8B 8 12 4,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 6 11 2,33 5 15 0,00 30 57 11,00 230,836 16 65 375 1994 34168
% 75

66 600 SAMET KÖRMEN 8D 5 14 0,33 3 5 1,33 5 4 3,67 1 6 -1,00 6 8 3,33 6 10 2,67 26 47 10,33 229,063 14 66 386 2030 34563
% 76
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 184 592 2776 45710

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,82 5 4 3,99 6 2 5,65 4 3 3,18 5 6 3,28 9 8 6,06 39 31 28,98 285,460

Okul Ortalaması 10 8 7,11 5 4 3,53 7 3 6,01 4 4 3,05 5 6 3,06 10 8 7,24 41 34 30,00 290,470

KATILIMLAR

67 679 EMİRHAN BUYRUK 8C 5 11 1,33 2 6 0,00 2 7 -0,33 2 3 1,00 1 7 -1,33 10 7 7,67 22 41 8,34 227,397 19 67 394 2060 34967
% 76

68 125 YİĞİT KURUPINAR 8A 9 8 6,33 3 6 1,00 4 3 3,00 1 5 -0,67 1 8 -1,67 4 11 0,33 22 41 8,32 222,937 14 68 413 2155 36104
% 79

69 607 ABDO SUKU 8A 9 11 5,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 28 62 7,33 222,018 15 69 422 2182 36353
% 80

70 635 DİLEK NA Z G*TEKE 8B 6 13 1,67 3 5 1,33 2 8 -0,67 8 2 7,33 3 6 1,00 5 14 0,33 27 48 10,99 219,645 17 70 441 2232 36960
% 81

71 657 SUAT ARDIÇ 8D 9 11 5,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 27 63 5,98 215,376 15 71 462 2307 38022
% 83

72 697 EMİR POLAT 8D 4 16 -1,33 3 5 1,33 2 8 -0,67 0 2 -0,67 9 7 6,67 4 14 -0,67 22 52 4,66 214,511 16 72 466 2319 38239
% 84

73 686 EREN CA  METİN 8C 4 5 2,33 1 4 -0,33 2 4 0,67 5 4 3,67 1 0 1,00 4 13 -0,33 17 30 7,01 214,025 20 73 468 2332 38349
% 84

74 694 FADİ KERB*CE 8D 5 13 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 7 12 3,00 26 61 5,67 213,734 17 74 472 2342 38433
% 84

75 678 ALPERENCOŞKUN 8D 5 8 2,33 2 6 0,00 6 2 5,33 1 2 0,33 2 4 0,67 2 10 -1,33 18 32 7,33 212,872 18 75 479 2353 38632
% 85

76 672 EM İRBERKMEN 8D 4 4 2,67 3 2 2,33 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 24 49 7,66 212,237 19 76 483 2367 38801
% 85

77 602 SÜLEYMAN GÜ EŞRU  ER8A 4 9 1,00 1 7 -1,33 6 4 4,67 3 3 2,00 6 14 1,33 4 15 -1,00 24 52 6,67 210,317 16 77 493 2401 39266
% 86

78 675 DİLARA SU İBİLİ  6 8 3,33 5 3 4,00 4 3 3,00 1 7 -1,33 1 13 -3,33 4 11 0,33 21 45 6,00 206,787 6 78 511 2470 40148
% 88

79 133 ELİF NİSA KAL AN 8D 6 14 1,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 6 12 2,00 6 13 1,67 21 66 -0,99 206,639 20 79 512 2471 40178
% 88

80 693 ELA KIZILCAPINAR 8D 4 10 0,67 1 3 0,00 7 2 6,33 0 5 -1,67 2 6 0,00 2 8 -0,67 16 34 4,66 204,424 21 80 525 2511 40775
% 89

81 681 MUHAMMED HUNU 8D 1 3 0,00 1 5 -0,67 0 3 -1,00 0 2 -0,67 7 10 3,67 0 2 -0,67 9 25 0,66 203,591 22 81 528 2521 40972
% 90

82 647 YEŞİM BOLAT 8B 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 7 1,67 4 16 -1,33 21 60 1,01 197,716 18 82 549 2644 42728
% 93

83 621 POYRAZ DALKILIÇ 8D 5 15 0,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 4 16 -1,33 5 15 0,00 23 67 0,67 192,376 23 83 563 2692 43720
% 96

84 619 YASİN MERT ÜNAL 8D 5 13 0,67 0 8 -2,67 4 6 2,00 1 6 -1,00 4 12 0,00 3 14 -1,67 17 59 -2,67 188,640 24 84 570 2718 44306
% 97
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  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 184 592 2776 45710

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,82 5 4 3,99 6 2 5,65 4 3 3,18 5 6 3,28 9 8 6,06 39 31 28,98 285,460

Okul Ortalaması 10 8 7,11 5 4 3,53 7 3 6,01 4 4 3,05 5 6 3,06 10 8 7,24 41 34 30,00 290,470

SINIF:  

KATILIMLAR

1 661 BEGÜM BOLAT  14 5 12,33 6 3 5,00 9 1 8,67 6 2 5,33 7 2 6,33 19 1 18,67 61 14 56,33 385,160 1 8 21 86 4432
% 9,70

2 617 NAZLI YILMAZ  14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 3 5 1,33 15 5 13,33 56 22 48,67 344,911 2 25 59 214 9444
% 21

3 662 DİDEM CEMRE MALCI  11 8 8,33 5 2 4,33 9 1 8,67 6 1 5,67 4 1 3,67 14 6 12,00 49 19 42,67 328,313 3 29 76 298 12096
% 26

4 687 EMRAH YILMAZ  7 11 3,33 6 4 4,67 8 2 7,33 3 3 2,00 7 5 5,33 11 9 8,00 42 34 30,66 289,650 4 38 140 757 19595
% 43

5 631 YİĞİT AHMET BİLİK  8 9 5,00 7 3 6,00 8 2 7,33 2 4 0,67 1 2 0,33 12 8 9,33 38 28 28,66 281,337 5 41 157 907 21550
% 47

6 675 DİLARA SU İBİLİ  6 8 3,33 5 3 4,00 4 3 3,00 1 7 -1,33 1 13 -3,33 4 11 0,33 21 45 6,00 206,787 6 78 511 2470 40148
% 88

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 184 592 2776 45710

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,82 5 4 3,99 6 2 5,65 4 3 3,18 5 6 3,28 9 8 6,06 39 31 28,98 285,460

Okul Ortalaması 10 8 7,11 5 4 3,53 7 3 6,01 4 4 3,05 5 6 3,06 10 8 7,24 41 34 30,00 290,470

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 630 İKRA TULUK 8A 15 4 13,67 6 4 4,67 8 1 7,67 4 4 2,67 7 4 5,67 15 5 13,33 55 22 47,68 359,638 1 15 37 159 7375
% 16

2 695 DAMLA GİZLENCİ 8A 14 6 12,00 5 3 4,00 9 1 8,67 3 5 1,33 3 3 2,00 13 5 11,33 47 23 39,33 327,325 2 30 79 304 12236
% 27

3 622 EMİNE GÜRBÜZ 8A 11 9 8,00 5 5 3,33 7 3 6,00 7 3 6,00 3 2 2,33 13 7 10,67 46 29 36,33 309,466 3 33 106 469 15485
% 34

4 603 HACI İBRAHİM GÖÇER 8A 10 5 8,33 8 1 7,67 8 0 8,00 2 1 1,67 2 1 1,67 9 5 7,33 39 13 34,67 298,792 4 36 127 616 17655
% 39

5 665 DUYGU ŞERİFE  GÖ*LP8A 11 9 8,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 2 3,33 9 11 5,33 39 37 26,66 283,053 5 40 153 875 21151
% 46

6 623 DİLARA DAĞ 8A 14 6 12,00 7 3 6,00 9 0 9,00 1 3 0,00 1 3 0,00 3 9 0,00 35 24 27,00 274,000 6 42 185 1057 23385
% 51

7 182 KEREM UĞUR 8A 7 5 5,33 1 9 -2,00 5 2 4,33 4 6 2,00 4 6 2,00 11 9 8,00 32 37 19,66 267,388 7 44 213 1200 24987
% 55

8 612 ILGIN GÖKÇE 8A 11 8 8,33 6 4 4,67 8 1 7,67 2 4 0,67 2 9 -1,00 7 9 4,00 36 35 24,34 266,568 8 46 216 1221 25172
% 55

9 641 GAZİ ÇİFTÇİ 8A 6 10 2,67 5 5 3,33 9 1 8,67 5 3 4,00 2 1 1,67 7 13 2,67 34 33 23,01 252,482 9 54 276 1517 28667
% 63

10 616 DOĞUKAN TOYGUN 8A 9 10 5,67 7 3 6,00 8 2 7,33 3 4 1,67 3 6 1,00 2 8 -0,67 32 33 21,00 247,315 10 58 292 1638 30014
% 66

11 654 ERDAL HÜSYİN  PARMAK8A 5 14 0,33 4 5 2,33 6 3 5,00 2 5 0,33 2 1 1,67 10 9 7,00 29 37 16,66 246,062 11 59 298 1663 30343
% 66

12 652 FUNDA ÖZTÜRK 8A 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 5 2,33 1 9 -2,00 5 13 0,67 9 8 6,33 28 56 9,33 235,631 12 63 346 1889 32989
% 72

13 625 SUDE GÜLEÇ 8A 5 10 1,67 1 7 -1,33 7 1 6,67 1 6 -1,00 3 7 0,67 7 7 4,67 24 38 11,35 233,037 13 64 359 1939 33628
% 74

14 125 YİĞİT KURUPINAR 8A 9 8 6,33 3 6 1,00 4 3 3,00 1 5 -0,67 1 8 -1,67 4 11 0,33 22 41 8,32 222,937 14 68 413 2155 36104
% 79

15 607 ABDO SUKU 8A 9 11 5,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 28 62 7,33 222,018 15 69 422 2182 36353
% 80

16 602 SÜLEYMAN GÜ EŞRU  ER8A 4 9 1,00 1 7 -1,33 6 4 4,67 3 3 2,00 6 14 1,33 4 15 -1,00 24 52 6,67 210,317 16 77 493 2401 39266
% 86
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8B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 184 592 2776 45710

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,82 5 4 3,99 6 2 5,65 4 3 3,18 5 6 3,28 9 8 6,06 39 31 28,98 285,460

Okul Ortalaması 10 8 7,11 5 4 3,53 7 3 6,01 4 4 3,05 5 6 3,06 10 8 7,24 41 34 30,00 290,470

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 42 ÇAĞRI KARAER 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 19 1 18,67 20 0 20,00 86 4 84,67 480,203 1 1 1 1 42
% 0,09

2 651 HASRET AKSOY 8B 15 5 13,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 11 3 10,00 19 1 18,67 75 9 72,00 422,983 2 2 4 24 1610
% 3,52

3 633 HAKKI ÜNAL 8B 17 2 16,33 10 0 10,00 9 0 9,00 10 0 10,00 9 2 8,33 15 3 14,00 70 7 67,66 407,782 3 3 7 38 2521
% 5,52

4 649 NİLSU ÜNEN 8B 16 4 14,67 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 5 1 4,67 20 0 20,00 68 8 65,34 404,950 4 4 8 44 2718
% 5,95

5 624 AYŞEGÜL ALTIN 8B 14 6 12,00 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 12 8 9,33 59 21 52,00 359,073 5 16 38 161 7450
% 16

6 643 MUSTAFA DENİZ 8B 12 8 9,33 5 5 3,33 9 1 8,67 5 5 3,33 11 5 9,33 13 7 10,67 55 31 44,66 346,078 6 23 56 207 9268
% 20

7 660 ARDA TOKÖ Z 8B 13 5 11,33 4 4 2,67 9 1 8,67 6 2 5,33 5 10 1,67 9 10 5,67 46 32 35,34 303,443 7 35 115 550 16728
% 37

8 626 ECRİN YAŞAR 8B 11 8 8,33 5 3 4,00 9 1 8,67 8 2 7,33 3 5 1,33 8 9 5,00 44 28 34,66 291,464 8 37 137 727 19196
% 42

9 639 MAHMUT BATEHİ 8B 3 12 -1,00 5 3 4,00 8 2 7,33 1 2 0,33 3 2 2,33 13 6 11,00 33 27 23,99 266,808 9 45 215 1211 25119
% 55

10 637 MAHUTT ALPTUĞ YILDIZ8B 8 11 4,33 5 4 3,67 6 3 5,00 6 4 4,67 4 4 2,67 8 11 4,33 37 37 24,67 265,453 10 47 218 1244 25434
% 56

11 640 FEVZİ EGE GÜRER 8B 9 11 5,33 3 3 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 5 8 2,33 9 11 5,33 35 44 20,32 262,551 11 49 231 1305 26123
% 57

12 696 HASAN BOZOĞLU 8B 9 6 7,00 3 3 2,00 4 1 3,67 7 3 6,00 3 6 1,00 5 5 3,33 31 24 23,00 262,539 12 50 232 1306 26127
% 57

13 664 ANIL KURT 8B 3 17 -2,67 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 12 8 9,33 36 54 17,99 252,092 13 55 278 1528 28790
% 63

14 645 TUĞÇE ELBÜKEN 8B 9 11 5,33 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 4 10 0,67 4 14 -0,67 38 44 23,33 248,246 14 56 289 1618 29790
% 65

15 618 TUANA ÇOŞKUN 8B 6 12 2,00 4 6 2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 6 5 4,33 4 6 2,00 30 39 17,00 245,865 15 60 299 1667 30394
% 66

16 683 MERYEM BOZ AĞ 8B 8 12 4,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 6 11 2,33 5 15 0,00 30 57 11,00 230,836 16 65 375 1994 34168
% 75

17 635 DİLEK NA Z G*TEKE 8B 6 13 1,67 3 5 1,33 2 8 -0,67 8 2 7,33 3 6 1,00 5 14 0,33 27 48 10,99 219,645 17 70 441 2232 36960
% 81

18 647 YEŞİM BOLAT 8B 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 7 1,67 4 16 -1,33 21 60 1,01 197,716 18 82 549 2644 42728
% 93

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

LGS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



8C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 184 592 2776 45710

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,82 5 4 3,99 6 2 5,65 4 3 3,18 5 6 3,28 9 8 6,06 39 31 28,98 285,460

Okul Ortalaması 10 8 7,11 5 4 3,53 7 3 6,01 4 4 3,05 5 6 3,06 10 8 7,24 41 34 30,00 290,470

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 669 NİSANUR TÜRK 8C 19 1 18,67 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 5 5,33 17 3 16,00 68 14 63,33 403,605 1 5 9 47 2820
% 6,17

2 685 NAZENİN BİRER 8C 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 11 4 9,67 16 4 14,67 71 14 66,34 402,528 2 6 11 53 2931
% 6,41

3 653 CEMRE KILLI 8C 16 4 14,67 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 7 5,67 17 3 16,00 68 17 62,34 392,381 3 7 15 71 3780
% 8,27

4 608 BURAK YAŞAR 8C 11 9 8,00 10 0 10,00 9 1 8,67 5 5 3,33 12 3 11,00 15 4 13,67 62 22 54,67 370,830 4 9 26 114 5997
% 13

5 682 SELİNAY EBET 8C 17 3 16,00 5 5 3,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 7 4,67 14 6 12,00 60 24 52,00 366,227 5 11 31 129 6508
% 14

6 605 YAĞMUR MALCI 8C 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 6 4,00 16 4 14,67 59 23 51,33 363,418 6 13 35 144 6872
% 15

7 663 MEHMET EMRE GÜL 8C 12 8 9,33 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 8 5 6,33 16 4 14,67 57 26 48,33 354,257 7 17 41 173 8080
% 18

8 613 ERDEM ÇELİK 8C 14 4 12,67 9 1 8,67 8 2 7,33 0 2 -0,67 3 6 1,00 18 2 17,33 52 17 46,33 352,936 8 18 43 177 8258
% 18

9 689 CİHAN ÇALAR 8C 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 7 3 6,00 5 10 1,67 14 6 12,00 58 27 49,01 349,981 9 19 48 189 8688
% 19

10 610 ÖMER FARUK GÜL 8C 17 3 16,00 8 1 7,67 6 4 4,67 5 5 3,33 6 2 5,33 10 5 8,33 52 20 45,33 348,026 10 20 53 197 8971
% 20

11 703 BÜLENT AKGÜMÜŞ 8C 12 7 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 3 4,00 7 4 5,67 14 5 12,33 55 22 47,67 346,464 11 22 55 204 9213
% 20

12 656 ECE BİLİK 8C 13 6 11,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 4 4,67 6 7 3,67 12 8 9,33 55 27 46,01 334,597 12 26 66 261 11085
% 24

13 615 CEREN YAĞMUR KARACA8C 13 7 10,67 9 1 8,67 6 4 4,67 4 5 2,33 3 6 1,00 16 4 14,67 51 27 42,01 332,697 13 27 69 269 11385
% 25

14 634 EMRE OLCAN 8C 14 4 12,67 2 7 -0,33 10 0 10,00 3 5 1,33 4 8 1,33 15 5 13,33 48 29 38,33 330,971 14 28 70 277 11663
% 26

15 648 RECAİ RAMAZAN ÖZTAŞ8C 14 6 12,00 7 2 6,33 9 1 8,67 3 7 0,67 4 12 0,00 4 13 -0,33 41 41 27,34 273,550 15 43 188 1071 23497
% 51

16 627 GÜLİSTAN SUKU 8C 8 12 4,00 4 6 2,00 9 1 8,67 3 7 0,67 8 9 5,00 7 13 2,67 39 48 23,01 265,212 16 48 219 1250 25492
% 56

17 620 ZAHİDE DOĞAN 8C 7 13 2,67 3 7 0,67 6 4 4,67 6 4 4,67 7 11 3,33 9 10 5,67 38 49 21,68 260,925 17 51 238 1341 26535
% 58

18 0 ASLI HAYAL AVŞAR 8C 10 9 7,00 5 5 3,33 8 2 7,33 1 9 -2,00 5 10 1,67 6 13 1,67 35 48 19,00 255,613 18 52 260 1446 27869
% 61

19 679 EMİRHAN BUYRUK 8C 5 11 1,33 2 6 0,00 2 7 -0,33 2 3 1,00 1 7 -1,33 10 7 7,67 22 41 8,34 227,397 19 67 394 2060 34967
% 76

20 686 EREN CA  METİN 8C 4 5 2,33 1 4 -0,33 2 4 0,67 5 4 3,67 1 0 1,00 4 13 -0,33 17 30 7,01 214,025 20 73 468 2332 38349
% 84
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8D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 184 592 2776 45710

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,82 5 4 3,99 6 2 5,65 4 3 3,18 5 6 3,28 9 8 6,06 39 31 28,98 285,460

Okul Ortalaması 10 8 7,11 5 4 3,53 7 3 6,01 4 4 3,05 5 6 3,06 10 8 7,24 41 34 30,00 290,470

SINIF: 8D

KATILIMLAR

1 629 YUSUF ALAKÖSE 8D 14 4 12,67 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 6 3 5,00 16 2 15,33 58 17 52,34 367,840 1 10 28 123 6314
% 14

2 674 ELİF CİLGÖRÜZOĞLU 8D 13 7 10,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 4 5,67 17 3 16,00 60 21 53,01 365,699 2 12 33 132 6584
% 14

3 673 GÖZDE BAYRAKTAR 8D 13 5 11,33 7 2 6,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 6 5,00 15 4 13,67 59 20 52,33 359,742 3 14 36 157 7358
% 16

4 628 AYSİMA CIRIK 8D 12 8 9,33 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 8 5 6,33 15 5 13,33 55 28 45,66 346,539 4 21 54 203 9197
% 20

5 684 MUHAMMED BATAYHİ 8D 9 7 6,67 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 2 4,33 17 3 16,00 55 18 49,01 345,487 5 24 58 210 9357
% 20

6 667 HADİ MİRA 8D 11 8 8,33 8 2 7,33 8 2 7,33 7 1 6,67 7 6 5,00 10 9 7,00 51 28 41,66 317,314 6 31 97 376 13958
% 31

7 692 EFE KARAER 8D 10 10 6,67 5 5 3,33 9 1 8,67 5 5 3,33 6 7 3,67 14 6 12,00 49 34 37,67 315,886 7 32 98 387 14229
% 31

8 670 EZGİ DALKILIÇ 8D 12 8 9,33 6 4 4,67 8 2 7,33 3 6 1,00 5 6 3,00 11 7 8,67 45 33 34,00 307,054 8 34 109 508 15983
% 35

9 671 SUDE NAZ AYDIN 8D 9 6 7,00 3 6 1,00 8 1 7,67 4 4 2,67 2 7 -0,33 13 6 11,00 39 30 29,01 289,413 9 39 141 761 19650
% 43

10 698 ECE KARABOYUN 8D 6 5 4,33 4 5 2,33 7 3 6,00 1 8 -1,67 5 8 2,33 7 9 4,00 30 38 17,32 252,791 10 53 274 1511 28593
% 63

11 677 AYŞE UÇAR 8D 9 8 6,33 3 6 1,00 10 0 10,00 3 5 1,33 1 0 1,00 4 13 -0,33 30 32 19,33 247,841 11 57 290 1625 29884
% 65

12 632 BARIŞ CAN GÖKÇE 8D 8 12 4,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 9 11 5,33 8 12 4,00 30 60 9,99 245,427 12 61 301 1677 30497
% 67

13 699 UBEYD YİĞİT EROĞLU 8D 8 12 4,00 3 7 0,67 8 2 7,33 0 6 -2,00 2 7 -0,33 8 12 4,00 29 46 13,67 239,260 13 62 336 1821 32100
% 70

14 600 SAMET KÖRMEN 8D 5 14 0,33 3 5 1,33 5 4 3,67 1 6 -1,00 6 8 3,33 6 10 2,67 26 47 10,33 229,063 14 66 386 2030 34563
% 76

15 657 SUAT ARDIÇ 8D 9 11 5,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 27 63 5,98 215,376 15 71 462 2307 38022
% 83

16 697 EMİR POLAT 8D 4 16 -1,33 3 5 1,33 2 8 -0,67 0 2 -0,67 9 7 6,67 4 14 -0,67 22 52 4,66 214,511 16 72 466 2319 38239
% 84

17 694 FADİ KERB*CE 8D 5 13 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 7 12 3,00 26 61 5,67 213,734 17 74 472 2342 38433
% 84

18 678 ALPERENCOŞKUN 8D 5 8 2,33 2 6 0,00 6 2 5,33 1 2 0,33 2 4 0,67 2 10 -1,33 18 32 7,33 212,872 18 75 479 2353 38632
% 85

19 672 EM İRBERKMEN 8D 4 4 2,67 3 2 2,33 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 24 49 7,66 212,237 19 76 483 2367 38801
% 85

20 133 ELİF NİSA KAL AN 8D 6 14 1,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 6 12 2,00 6 13 1,67 21 66 -0,99 206,639 20 79 512 2471 40178
% 88

21 693 ELA KIZILCAPINAR 8D 4 10 0,67 1 3 0,00 7 2 6,33 0 5 -1,67 2 6 0,00 2 8 -0,67 16 34 4,66 204,424 21 80 525 2511 40775
% 89

22 681 MUHAMMED HUNU 8D 1 3 0,00 1 5 -0,67 0 3 -1,00 0 2 -0,67 7 10 3,67 0 2 -0,67 9 25 0,66 203,591 22 81 528 2521 40972
% 90

23 621 POYRAZ DALKILIÇ 8D 5 15 0,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 4 16 -1,33 5 15 0,00 23 67 0,67 192,376 23 83 563 2692 43720
% 96

24 619 YASİN MERT ÜNAL 8D 5 13 0,67 0 8 -2,67 4 6 2,00 1 6 -1,00 4 12 0,00 3 14 -1,67 17 59 -2,67 188,640 24 84 570 2718 44306
% 97
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SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM BOLAT 661  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
385,160 285,460 1 8 21 86 4432

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 6 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 7,39 7,11 6,82

Tarih 10 6 3 5,00 50 4,78 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,28 6,01 5,65

İngilizce 10 6 2 5,33 53 3,50 3,05 3,18

Matematik 20 7 2 6,33 32 2,28 3,06 3,28

Fen 20 19 1 18,67 93 10,28 7,24 6,06

Toplam: 90 61 14 56,33 63 35,50 30,00 28,97

Sözel (TÜR) DaCDACCbBBdBcCBCB Ab

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) bDA CDbBBd

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCACcADABA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) DBC cdACC 

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT)       Da   C B CB Dc

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) BDCCDAADDDCACBBBDAAd

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 0 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 11 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DİDEM CEMRE MALCI 662  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
328,313 285,460 3 29 76 298 12096

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 6 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 7,39 7,11 6,82

Tarih 10 5 2 4,33 43 4,78 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,28 6,01 5,65

İngilizce 10 6 1 5,67 57 3,50 3,05 3,18

Matematik 20 4 1 3,67 18 2,28 3,06 3,28

Fen 20 14 6 12,00 60 10,28 7,24 6,06

Toplam: 90 49 19 42,67 47 35,50 30,00 28,97

Sözel (TÜR) bBBcBcbBdBdAcDDC dCC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR)  A DDB dDa

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) AbDADABABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) C ABb  ADB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT)  C     B   c    B   

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) ADccCdCBcaDcAABDCCDA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 1 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 0 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 7 4 64
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA SU İBİLİ 675  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,787 285,460 6 78 511 2470 40148

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 6 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 8 3,33 17 7,39 7,11 6,82

Tarih 10 5 3 4,00 40 4,78 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 7,28 6,01 5,65

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 3,50 3,05 3,18

Matematik 20 1 13 -3,33 -17 2,28 3,06 3,28

Fen 20 4 11 0,33 2 10,28 7,24 6,06

Toplam: 90 21 45 6,00 7 35,50 30,00 28,97

Sözel (TÜR) dacA a BbB A c CadC 

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) A CacBB Da

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) b DADA cd 

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) badc  dbDa

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) b Cd  b dadc  dcdabb

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) cba ad dc DcAAB  bcc

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 0 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 1 2 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 3 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 2 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 2 7 18
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 1 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 1 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRAH YILMAZ 687  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
289,650 285,460 4 38 140 757 19595

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 6 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 11 3,33 17 7,39 7,11 6,82

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,78 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,28 6,01 5,65

İngilizce 10 3 3 2,00 20 3,50 3,05 3,18

Matematik 20 7 5 5,33 27 2,28 3,06 3,28

Fen 20 11 9 8,00 40 10,28 7,24 6,06

Toplam: 90 42 34 30,67 34 35,50 30,00 28,97

Sözel (TÜR) cBacBabcCacA  aCacCC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) AACcDBcdbD

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) dCcADABABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) Cadc    DB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) Dd d  AccCBdDA      

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) bDDDCACBBBccbcdcbCDc

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 2 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 7 4 64
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YILMAZ 617  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
344,911 285,460 2 25 59 214 9444

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 6 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 7,39 7,11 6,82

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,78 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,28 6,01 5,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,50 3,05 3,18

Matematik 20 3 5 1,33 7 2,28 3,06 3,28

Fen 20 15 5 13,33 67 10,28 7,24 6,06

Toplam: 90 56 22 48,67 54 35,50 30,00 28,97

Sözel (TÜR) ABBcBcCBCBdAbDaCDcCC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) cACDDcBdbD

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) ACbADABABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) CcABACCADB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) ba   C B b  bc      

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) ADDaCdCBBaDdAABDbCDA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 8 3 73
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT AHMET BİLİK 631  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
281,337 285,460 5 41 157 907 21550

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 6 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 7,39 7,11 6,82

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,78 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,28 6,01 5,65

İngilizce 10 2 4 0,67 7 3,50 3,05 3,18

Matematik 20 1 2 0,33 2 2,28 3,06 3,28

Fen 20 12 8 9,33 47 10,28 7,24 6,06

Toplam: 90 38 28 28,67 32 35,50 30,00 28,97

Sözel (TÜR) bBBcBcaBCBcdb D bd C

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) AACDDBddbD

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) ACDAcbBABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) d  c db DB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT)      a          d   

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) AbcbCdCBBdDAAAccbCDA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 1 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 2 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 8 3 73
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDO SUKU 607 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
222,018 285,460 15 69 422 2182 36353

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 16 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 6,33 7,11 6,82

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,35 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,06 6,01 5,65

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,42 3,05 3,18

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,42 3,06 3,28

Fen 20 4 16 -1,33 -7 4,87 7,24 6,06

Toplam: 90 28 62 7,33 8 22,46 30,00 28,97

Sözel (TÜR) bBcdBDCaCBdbaaDCbcdC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) bcbDadBCab

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) cbaADAcbBd

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) CacBdddbaa

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) baCccdABadccDAbcBadd

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) ccaDbbbcacDbbdcaCdDc

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 3 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 2 9 18
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA GİZLENCİ 695 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
327,325 285,460 2 30 79 304 12236

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 16 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 6,33 7,11 6,82

Tarih 10 5 3 4,00 40 2,35 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,06 6,01 5,65

İngilizce 10 3 5 1,33 13 1,42 3,05 3,18

Matematik 20 3 3 2,00 10 1,42 3,06 3,28

Fen 20 13 5 11,33 57 4,87 7,24 6,06

Toplam: 90 47 23 39,33 44 22,46 30,00 28,97

Sözel (TÜR) DbCDACCABBABcbBCacAb

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) babACDDB  

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCACDAaABA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) aa abBAa A

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT) bd    a    C   C    

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) BcbCDAADDaC CdBdD AA

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 2 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 1 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 7 2 64
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA DAĞ 623 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
274,000 285,460 6 42 185 1057 23385

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 16 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 6,33 7,11 6,82

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,35 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 6,06 6,01 5,65

İngilizce 10 1 3 0,00 0 1,42 3,05 3,18

Matematik 20 1 3 0,00 0 1,42 3,06 3,28

Fen 20 3 9 0,00 0 4,87 7,24 6,06

Toplam: 90 35 24 27,00 30 22,46 30,00 28,97

Sözel (TÜR) cBBcBDaBCBaADDbCaACC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) dACDDBaCbD

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) AC ADABABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) d  c    Dc

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) a       c    b      

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) ccD      abd c cdbDA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 0 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 1 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 0 4 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 1 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN TOYGUN 616 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
247,315 285,460 10 58 292 1638 30014

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 16 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 6,33 7,11 6,82

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,35 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,06 6,01 5,65

İngilizce 10 3 4 1,67 17 1,42 3,05 3,18

Matematik 20 3 6 1,00 5 1,42 3,06 3,28

Fen 20 2 8 -0,67 -3 4,87 7,24 6,06

Toplam: 90 32 33 21,00 23 22,46 30,00 28,97

Sözel (TÜR) ABBcaa BCBcdaaDdadCC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) dACDDBaCbD

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) AdDADABAcC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) C bd db DB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) DbBacd d        B a 

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) bbcaCcbBaa          

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 2 6 18
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DUYGU ŞERİFE  GÖ*LP 665 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
283,053 285,460 5 40 153 875 21151

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 16 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 6,33 7,11 6,82

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,35 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,06 6,01 5,65

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,42 3,05 3,18

Matematik 20 4 2 3,33 17 1,42 3,06 3,28

Fen 20 9 11 5,33 27 4,87 7,24 6,06

Toplam: 90 39 37 26,67 30 22,46 30,00 28,97

Sözel (TÜR) abCDcCCbBdABDaBCdcAa

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) DcAcbacccd

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCddbADABA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) DaCaABAddA

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT) b c C  C B          

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) acCCDdADbcCdbadaDAbA

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 3 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 5 6 45
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE GÜRBÜZ 622 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
309,466 285,460 3 33 106 469 15485

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 16 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 6,33 7,11 6,82

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,35 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,06 6,01 5,65

İngilizce 10 7 3 6,00 60 1,42 3,05 3,18

Matematik 20 3 2 2,33 12 1,42 3,06 3,28

Fen 20 13 7 10,67 53 4,87 7,24 6,06

Toplam: 90 46 29 36,33 40 22,46 30,00 28,97

Sözel (TÜR) DDCcdCCABacBaCBaBcda

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) abAAbDaBBd

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCdCbAcABA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) DBCacBAaCA

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT)          c   B C c  

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) BcCCDAdDDDCbCcBaDAdc

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 7 4 64
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERDAL HÜSYİN  PARMAK 654 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,062 285,460 11 59 298 1663 30343

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 16 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 14 0,33 2 6,33 7,11 6,82

Tarih 10 4 5 2,33 23 2,35 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,06 6,01 5,65

İngilizce 10 2 5 0,33 3 1,42 3,05 3,18

Matematik 20 2 1 1,67 8 1,42 3,06 3,28

Fen 20 10 9 7,00 35 4,87 7,24 6,06

Toplam: 90 29 37 16,67 19 22,46 30,00 28,97

Sözel (TÜR) bBcbdcCaCc bbDaacdbC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) AAaDDcadb 

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) ACbAcA bBC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) b  acad DB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT)   C    B d          

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) AabDC CBBdDccABcbbDc

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 2 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 7 3 64
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FUNDA ÖZTÜRK 652 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
235,631 285,460 12 63 346 1889 32989

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 16 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 6,33 7,11 6,82

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,35 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 6,06 6,01 5,65

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,42 3,05 3,18

Matematik 20 5 13 0,67 3 1,42 3,06 3,28

Fen 20 9 8 6,33 32 4,87 7,24 6,06

Toplam: 90 28 56 9,33 10 22,46 30,00 28,97

Sözel (TÜR) DbCDAdbdccAabbBdddAc

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) cacbbaDdaC

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) caACDb Acd

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) ccdadcbbCc

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT) Cb DbabCBdadbBcda bb

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN)  cbCDAAba C dadBDAAc

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 0 4 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 1 3 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 4 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 5 4 45
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 1 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GAZİ ÇİFTÇİ 641 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
252,482 285,460 9 54 276 1517 28667

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 16 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 10 2,67 13 6,33 7,11 6,82

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,35 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,06 6,01 5,65

İngilizce 10 5 3 4,00 40 1,42 3,05 3,18

Matematik 20 2 1 1,67 8 1,42 3,06 3,28

Fen 20 7 13 2,67 13 4,87 7,24 6,06

Toplam: 90 34 33 23,00 26 22,46 30,00 28,97

Sözel (TÜR) DDab CCcBacaa Bd cb 

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) DcAAbDDcad

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCACbADABA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) bBa  cACCA

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT)  A                b 

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) BcdCDcAabcddCaccDdAc

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 0 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 2 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 4 7 36
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HACI İBRAHİM GÖÇER 603 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
298,792 285,460 4 36 127 616 17655

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 16 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 5 8,33 42 6,33 7,11 6,82

Tarih 10 8 1 7,67 77 2,35 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 6,06 6,01 5,65

İngilizce 10 2 1 1,67 17 1,42 3,05 3,18

Matematik 20 2 1 1,67 8 1,42 3,06 3,28

Fen 20 9 5 7,33 37 4,87 7,24 6,06

Toplam: 90 39 13 34,67 39 22,46 30,00 28,97

Sözel (TÜR) AB bBDbBCd c DD  dCC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) AACDDdBCD 

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN)  C ADABABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG)    BA    c

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT)  b     B            

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) ADcc  CBcaDcAA    DA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 0 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 2 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 0 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 6 3 55
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 0 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA TULUK 630 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
359,638 285,460 1 15 37 159 7375

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 16 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 6,33 7,11 6,82

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,35 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,06 6,01 5,65

İngilizce 10 4 4 2,67 27 1,42 3,05 3,18

Matematik 20 7 4 5,67 28 1,42 3,06 3,28

Fen 20 15 5 13,33 67 4,87 7,24 6,06

Toplam: 90 55 22 47,67 53 22,46 30,00 28,97

Sözel (TÜR) ABBABDCBCacdDDDC bCC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) AACDcddCbD

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) AC AcABABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) C dB aCdaB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) Db a C B CB     B bb

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) dDaDCdCBBdDAAABDaCDA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 0 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 1 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 9 2 82
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ILGIN GÖKÇE 612 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
266,568 285,460 8 46 216 1221 25172

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 16 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 6,33 7,11 6,82

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,35 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,06 6,01 5,65

İngilizce 10 2 4 0,67 7 1,42 3,05 3,18

Matematik 20 2 9 -1,00 -5 1,42 3,06 3,28

Fen 20 7 9 4,00 20 4,87 7,24 6,06

Toplam: 90 36 35 24,33 27 22,46 30,00 28,97

Sözel (TÜR) cDCDACCbBBcBc BddaAa

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) bDbACDDcaC

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) dCAC ADABA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) DBda a d  

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT) Cbc a   Ac   a a dbb

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) aDCbDcccD dA d aDb A

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 2 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 2 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 2 5 18
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM UĞUR 182 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
267,388 285,460 7 44 213 1200 24987

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 16 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 5 5,33 27 6,33 7,11 6,82

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 2,35 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 6,06 6,01 5,65

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,42 3,05 3,18

Matematik 20 4 6 2,00 10 1,42 3,06 3,28

Fen 20 11 9 8,00 40 4,87 7,24 6,06

Toplam: 90 32 37 19,67 22 22,46 30,00 28,97

Sözel (TÜR) DDCcdCCABad    a    

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) cbcbdabBad

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCAdDAc   

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) adCacBdaCA

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT) CbBDadbaDc          

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) BcCCDAdDbDCdbdBaDAdc

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 0 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 0 4 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 1 0 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 6 5 55
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE GÜLEÇ 625 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,037 285,460 13 64 359 1939 33628

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 16 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 10 1,67 8 6,33 7,11 6,82

Tarih 10 1 7 -1,33 -13 2,35 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 6,06 6,01 5,65

İngilizce 10 1 6 -1,00 -10 1,42 3,05 3,18

Matematik 20 3 7 0,67 3 1,42 3,06 3,28

Fen 20 7 7 4,67 23 4,87 7,24 6,06

Toplam: 90 24 38 11,33 13 22,46 30,00 28,97

Sözel (TÜR) bBabBcadaBB a    daC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR)  dacbd Cbc

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) ACbA  BABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG)  b cddCcb 

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) aCDaab  c   a   Ba  

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) A D Cbb da cAAc Cd A

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 0 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 3 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 3 4 27
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 1 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 1 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN GÜ EŞRU  ER 602 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
210,317 285,460 16 77 493 2401 39266

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 16 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 9 1,00 5 6,33 7,11 6,82

Tarih 10 1 7 -1,33 -13 2,35 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,06 6,01 5,65

İngilizce 10 3 3 2,00 20 1,42 3,05 3,18

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,42 3,06 3,28

Fen 20 4 15 -1,00 -5 4,87 7,24 6,06

Toplam: 90 24 52 6,67 7 22,46 30,00 28,97

Sözel (TÜR) DbCbbbC B d  a d  ba

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) bb ddD add

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) dCACaADdBb

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) DB D a  bd

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT) CbccCCcbAdcCbccCdcbc

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) ccCCcdbcccCcCacac cc

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 2 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 1 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 2 8 18
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT KURUPINAR 125 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
222,937 285,460 14 68 413 2155 36104

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 16 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 6,33 32 6,33 7,11 6,82

Tarih 10 3 6 1,00 10 2,35 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 6,06 6,01 5,65

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 1,42 3,05 3,18

Matematik 20 1 8 -1,67 -8 1,42 3,06 3,28

Fen 20 4 11 0,33 2 4,87 7,24 6,06

Toplam: 90 22 41 8,33 9 22,46 30,00 28,97

Sözel (TÜR)  bCbcbC BadBDCBCBd a

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) Dc bdDbaBd

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) dC d A cBA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) caCbdd    

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT) bcc a  b   d  c a   

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) BcdCD A  bd bcac cdd

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 0 2 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 3 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 1 7 9
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 1 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL KURT 664 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
252,092 285,460 13 55 278 1528 28790

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 18 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 7,15 7,11 6,82

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,09 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,20 6,01 5,65

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 5,20 3,05 3,18

Matematik 20 8 12 4,00 20 4,72 3,06 3,28

Fen 20 12 8 9,33 47 7,61 7,24 6,06

Toplam: 90 36 54 18,00 20 34,98 30,00 28,97

Sözel (TÜR) AdacabaBadcdcDbacbda

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) AcbaDBcCDa

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) ACDdbAcAdC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) badcbdCAbd

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) DdBacbdBaCcdDbCAdaCb

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) ADbDCdCdBBDAdcBDbbDb

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 3 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 4 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 8 3 73
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA TOKÖ Z 660 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
303,443 285,460 7 35 115 550 16728

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 18 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 7,15 7,11 6,82

Tarih 10 4 4 2,67 27 4,09 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,20 6,01 5,65

İngilizce 10 6 2 5,33 53 5,20 3,05 3,18

Matematik 20 5 10 1,67 8 4,72 3,06 3,28

Fen 20 9 10 5,67 28 7,61 7,24 6,06

Toplam: 90 46 32 35,33 39 34,98 30,00 28,97

Sözel (TÜR) bBBdBcCBCBcAbD CD CC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) bcdDDc CD 

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) ACcADABABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) Ca dA CADB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) DdBdcbAdadBdDc  a   

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) AccDCddadabccAB CCDA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 1 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 1 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 3 8 27
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 0 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL ALTIN 624 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
359,073 285,460 5 16 38 161 7450

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 18 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 7,15 7,11 6,82

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,09 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,20 6,01 5,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,20 3,05 3,18

Matematik 20 9 1 8,67 43 4,72 3,06 3,28

Fen 20 12 8 9,33 47 7,61 7,24 6,06

Toplam: 90 59 21 52,00 58 34,98 30,00 28,97

Sözel (TÜR) bBdcBDaBCBBADDaCDdCC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) AACDaBaCaa

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) ACcAcABABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) CDABACCADB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT)      C B C dDA A  CC

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) ADcbCdddcBDAAcBDCbDA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 6 5 55
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞRI KARAER 42 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
480,203 285,460 1 1 1 1 42

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 18 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 7,15 7,11 6,82

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,09 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,20 6,01 5,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,20 3,05 3,18

Matematik 20 19 1 18,67 93 4,72 3,06 3,28

Fen 20 20 0 20,00 100 7,61 7,24 6,06

Toplam: 90 86 4 84,67 94 34,98 30,00 28,97

Sözel (TÜR) DDCDcCCABBdBDCBCBBAD

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) DDAACDDBBC

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCACbADABA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) DBCDABACCA

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT) CAdDCCDCBBDCABBCBADA

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 11 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEK NA Z G*TEKE 635 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
219,645 285,460 17 70 441 2232 36960

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 18 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 13 1,67 8 7,15 7,11 6,82

Tarih 10 3 5 1,33 13 4,09 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 6,20 6,01 5,65

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,20 3,05 3,18

Matematik 20 3 6 1,00 5 4,72 3,06 3,28

Fen 20 5 14 0,33 2 7,61 7,24 6,06

Toplam: 90 27 48 11,00 12 34,98 30,00 28,97

Sözel (TÜR) ccdbaDaBdc bcaaCDAaC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) dbCbDaBd  

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) bacADcadab

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) CadBACCADB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) cdDBc Ac b d        

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) AcDbabdaBabcb aDCbad

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 2 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 0 4 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 1 3 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 2 9 18
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN YAŞAR 626 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
291,464 285,460 8 37 137 727 19196

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 18 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 7,15 7,11 6,82

Tarih 10 5 3 4,00 40 4,09 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,20 6,01 5,65

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,20 3,05 3,18

Matematik 20 3 5 1,33 7 4,72 3,06 3,28

Fen 20 8 9 5,00 25 7,61 7,24 6,06

Toplam: 90 44 28 34,67 39 34,98 30,00 28,97

Sözel (TÜR) DaCacCCcBBcBc BCBcAa

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) bD ACcDB d

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCACaADABA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) DBCadBACCA

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT)   a d  b d  A     Dc

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) B CCDA DcD ddadabccA

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 1 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 2 7 18
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 0 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FEVZİ EGE GÜRER 640 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
262,551 285,460 11 49 231 1305 26123

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 18 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 7,15 7,11 6,82

Tarih 10 3 3 2,00 20 4,09 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,20 6,01 5,65

İngilizce 10 4 6 2,00 20 5,20 3,05 3,18

Matematik 20 5 8 2,33 12 4,72 3,06 3,28

Fen 20 9 11 5,33 27 7,61 7,24 6,06

Toplam: 90 35 44 20,33 23 34,98 30,00 28,97

Sözel (TÜR) caCDcCCbBdAaaCBCacda

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) bc A b BB 

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) aCAdbAcABc

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) bBCDcacaCd

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT) CA  b  dBacC aBdc  b

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) BDCdbcAbcDdddcBaDAAc

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 2 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 4 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 6 5 55
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAKKI ÜNAL 633 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
407,782 285,460 3 3 7 38 2521

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 18 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 7,15 7,11 6,82

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,09 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 6,20 6,01 5,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,20 3,05 3,18

Matematik 20 9 2 8,33 42 4,72 3,06 3,28

Fen 20 15 3 14,00 70 7,61 7,24 6,06

Toplam: 90 70 7 67,67 75 34,98 30,00 28,97

Sözel (TÜR) DDCabCCABBABDCBCBBA 

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) DDAACDDBBC

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCAC ADABA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) DBCDABACCA

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT)  A  CC   a C B C dDA

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) BD bDAAD DCdCBBBDAAc

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 0 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 10 1 91
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN BOZOĞLU 696 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
262,539 285,460 12 50 232 1306 26127

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 18 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 6 7,00 35 7,15 7,11 6,82

Tarih 10 3 3 2,00 20 4,09 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 4 1 3,67 37 6,20 6,01 5,65

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,20 3,05 3,18

Matematik 20 3 6 1,00 5 4,72 3,06 3,28

Fen 20 5 5 3,33 17 7,61 7,24 6,06

Toplam: 90 31 24 23,00 26 34,98 30,00 28,97

Sözel (TÜR) DaC cCCcB bBD  CBc a

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR)    Ad cBaC

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN)  CACcA    

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) DBCDcdACCc

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT)  Ad b   Ba  dB d d  

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) a   Dc b  CA  B cA c

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 0 1 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 0 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 2 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 1 0 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 4 2 36
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 1 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASRET AKSOY 651 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
422,983 285,460 2 2 4 24 1610

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 18 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 7,15 7,11 6,82

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,09 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,20 6,01 5,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,20 3,05 3,18

Matematik 20 11 3 10,00 50 4,72 3,06 3,28

Fen 20 19 1 18,67 93 7,61 7,24 6,06

Toplam: 90 75 9 72,00 80 34,98 30,00 28,97

Sözel (TÜR) ABBcBDaBCBBAcaDCDdCC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) AACDDBBCDD

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) ACDADABABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) CDABACCADB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) DC BDCABB B Dc ba   

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) ADDDCcCBBBDAAABDCCDA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 10 1 91
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT BATEHİ 639 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
266,808 285,460 9 45 215 1211 25119

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 18 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 12 -1,00 -5 7,15 7,11 6,82

Tarih 10 5 3 4,00 40 4,09 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,20 6,01 5,65

İngilizce 10 1 2 0,33 3 5,20 3,05 3,18

Matematik 20 3 2 2,33 12 4,72 3,06 3,28

Fen 20 13 6 11,00 55 7,61 7,24 6,06

Toplam: 90 33 27 24,00 27 34,98 30,00 28,97

Sözel (TÜR)  aCa   bcab aacCdcAc

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) bD AC DBcd

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCdCcADABA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG)  Bb  c    

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT)         C       BdDc

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) dcbCDAbDDDC CBBBDcbA

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 1 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 7 3 64
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MAHUTT ALPTUĞ YILDIZ 637 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
265,453 285,460 10 47 218 1244 25434

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 18 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 7,15 7,11 6,82

Tarih 10 5 4 3,67 37 4,09 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,20 6,01 5,65

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,20 3,05 3,18

Matematik 20 4 4 2,67 13 4,72 3,06 3,28

Fen 20 8 11 4,33 22 7,61 7,24 6,06

Toplam: 90 37 37 24,67 27 34,98 30,00 28,97

Sözel (TÜR) cdcbBDa CBcdaDaCaAbC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) AAC aBaCaa

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) dCbAcABAB 

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) accaACCADB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) aC d C        C ab  

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) dDbDdd cccDAdcBDbCDb

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 2 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 4 6 36
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM BOZ AĞ 683 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
230,836 285,460 16 65 375 1994 34168

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 18 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 7,15 7,11 6,82

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 4,09 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,20 6,01 5,65

İngilizce 10 3 7 0,67 7 5,20 3,05 3,18

Matematik 20 6 11 2,33 12 4,72 3,06 3,28

Fen 20 5 15 0,00 0 7,61 7,24 6,06

Toplam: 90 30 57 11,00 12 34,98 30,00 28,97

Sözel (TÜR) dBBbaDCdCddAaDaabcdC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) cAacbdcbDa

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) cCabDABdBC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) dbccbdCADc

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) bdBcaadBcaBdabCAB   

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) AcDcadbdBaccdbcbCaDc

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 0 4 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 2 9 18
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA DENİZ 643 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
346,078 285,460 6 23 56 207 9268

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 18 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 7,15 7,11 6,82

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,09 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,20 6,01 5,65

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,20 3,05 3,18

Matematik 20 11 5 9,33 47 4,72 3,06 3,28

Fen 20 13 7 10,67 53 7,61 7,24 6,06

Toplam: 90 55 31 44,67 50 34,98 30,00 28,97

Sözel (TÜR) cBBcBbaBCBBADabCDcCb

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) AbCDDdBdbc

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) ACDADAcABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) bbABcaCAbB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) Dd dDCABcCBdDA  a C 

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) ADDbCACBBBDbdcBcbCaA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 8 3 73
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİLSU ÜNEN 649 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
404,950 285,460 4 4 8 44 2718

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 18 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 7,15 7,11 6,82

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,09 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,20 6,01 5,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,20 3,05 3,18

Matematik 20 5 1 4,67 23 4,72 3,06 3,28

Fen 20 20 0 20,00 100 7,61 7,24 6,06

Toplam: 90 68 8 65,33 73 34,98 30,00 28,97

Sözel (TÜR) DDCDdCCbBBABDCBCBcAb

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) bDAACDbBBd

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCACDADABA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) DBCDABACCA

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT)       Da   C B  B   

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 11 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA ÇOŞKUN 618 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
245,865 285,460 15 60 299 1667 30394

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 18 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 12 2,00 10 7,15 7,11 6,82

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,09 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,20 6,01 5,65

İngilizce 10 3 7 0,67 7 5,20 3,05 3,18

Matematik 20 6 5 4,33 22 4,72 3,06 3,28

Fen 20 4 6 2,00 10 7,61 7,24 6,06

Toplam: 90 30 39 17,00 19 34,98 30,00 28,97

Sözel (TÜR) ab ccCCAdBcac BCddcc

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) abcAaDDdcC

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCAdaADABc

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) DBbaccbdCd

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT) CbaDbCbCBBc         

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) dbCCDdAcca          

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 3 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 1 2 9
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 0 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE ELBÜKEN 645 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
248,246 285,460 14 56 289 1618 29790

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 18 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 7,15 7,11 6,82

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,09 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,20 6,01 5,65

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,20 3,05 3,18

Matematik 20 4 10 0,67 3 4,72 3,06 3,28

Fen 20 4 14 -0,67 -3 7,61 7,24 6,06

Toplam: 90 38 44 23,33 26 34,98 30,00 28,97

Sözel (TÜR) DaCDbbCAdBAacdBCccba

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) abAcCbDBBC

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCACaADcBb

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) DBCabBACCA

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT) dbdcCCcaD  abB d c  

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) dadCDAc abb dBcabccc

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 1 8 9
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YEŞİM BOLAT 647 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
197,716 285,460 18 82 549 2644 42728

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 18 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 7,15 7,11 6,82

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,09 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 6,20 6,01 5,65

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 5,20 3,05 3,18

Matematik 20 4 7 1,67 8 4,72 3,06 3,28

Fen 20 4 16 -1,33 -7 7,61 7,24 6,06

Toplam: 90 21 60 1,00 1 34,98 30,00 28,97

Sözel (TÜR) aaabdCCcaacaadBCadAa

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) DbbACccdcb

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCcbccaAcd

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) DBbacccdbd

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT)  bBD  aCB c d  acc  

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) caCbabAbcDdbdcBdcddd

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 0 4 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 1 3 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 3 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 3 8 27
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI HAYAL AVŞAR 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
255,613 285,460 18 52 260 1446 27869

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 20 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 10,50 7,11 6,82

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,57 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,82 6,01 5,65

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,98 3,05 3,18

Matematik 20 5 10 1,67 8 3,80 3,06 3,28

Fen 20 6 13 1,67 8 10,30 7,24 6,06

Toplam: 90 35 48 19,00 21 40,97 30,00 28,97

Sözel (TÜR) DbCad CABccBadBaBcAD

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) baAACcDcBd

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCACcADABb

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) caCcdcbddb

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT)  cdbda CAcbadB dBA  

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) caCba ccaaCdCcBaDcdA

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 3 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 4 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 4 7 36
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BÜLENT AKGÜMÜŞ 703 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
346,464 285,460 11 22 55 204 9213

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 20 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 10,50 7,11 6,82

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,57 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,82 6,01 5,65

İngilizce 10 5 3 4,00 40 3,98 3,05 3,18

Matematik 20 7 4 5,67 28 3,80 3,06 3,28

Fen 20 14 5 12,33 62 10,30 7,24 6,06

Toplam: 90 55 22 47,67 53 40,97 30,00 28,97

Sözel (TÜR)  BBABDaBCBccbcDCcdCC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) AACDDcaCDD

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) ACbADABABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) CbAcAdC D 

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) bC  DCAB C  c   d b 

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) ADDcCACBcBD AcBcbCDA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 1 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 8 2 73
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK YAŞAR 608 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
370,830 285,460 4 9 26 114 5997

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 20 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 10,50 7,11 6,82

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,57 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,82 6,01 5,65

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,98 3,05 3,18

Matematik 20 12 3 11,00 55 3,80 3,06 3,28

Fen 20 15 4 13,67 68 10,30 7,24 6,06

Toplam: 90 62 22 54,67 61 40,97 30,00 28,97

Sözel (TÜR) bBBcBcdBCaacDDaCDcCC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) AACDDBBCDD

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) dCDADABABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) bcABdCdADa

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) DaBaDCABBCBADA  a   

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) bDDDC CBBBDbdcBDCCDA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 7 3 64
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE KILLI 653 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
392,381 285,460 3 7 15 71 3780

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 20 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,50 7,11 6,82

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,57 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,82 6,01 5,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,98 3,05 3,18

Matematik 20 8 7 5,67 28 3,80 3,06 3,28

Fen 20 17 3 16,00 80 10,30 7,24 6,06

Toplam: 90 68 17 62,33 69 40,97 30,00 28,97

Sözel (TÜR) ABBdBDCBCBcAbDDCDdCC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) AAbDDBBdDD

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) ACbADABABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) CDABACCADB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) baBcDC aBCBbDA  aa  

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) ADDcCACBBBDbAABDbCDA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 9 2 82
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN YAĞMUR KARACA 615 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
332,697 285,460 13 27 69 269 11385

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 20 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 10,50 7,11 6,82

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,57 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,82 6,01 5,65

İngilizce 10 4 5 2,33 23 3,98 3,05 3,18

Matematik 20 3 6 1,00 5 3,80 3,06 3,28

Fen 20 16 4 14,67 73 10,30 7,24 6,06

Toplam: 90 51 27 42,00 47 40,97 30,00 28,97

Sözel (TÜR) DaCaACCbBaABDbcCBBAc

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) DDAACDDdBC

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BbAdbAcABA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) DcCaddAaC 

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT)   d   bb a C B dc   

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) BcaCDAADcDCbCBBBDAAA

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 1 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 10 1 91
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAN ÇALAR 689 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
349,981 285,460 9 19 48 189 8688

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 20 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,50 7,11 6,82

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,57 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,82 6,01 5,65

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,98 3,05 3,18

Matematik 20 5 10 1,67 8 3,80 3,06 3,28

Fen 20 14 6 12,00 60 10,30 7,24 6,06

Toplam: 90 58 27 49,00 54 40,97 30,00 28,97

Sözel (TÜR) ABBABDCBCBcADaDCabCC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) AACDDBBCDc

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) dCbADAdABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) CbAcAdCADB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) cdDcb ABd c Dc Accb 

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) ADacCACBBcDbAcaDCCDA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 9 2 82
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE BİLİK 656 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
334,597 285,460 12 26 66 261 11085

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 20 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 10,50 7,11 6,82

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,57 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,82 6,01 5,65

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,98 3,05 3,18

Matematik 20 6 7 3,67 18 3,80 3,06 3,28

Fen 20 12 8 9,33 47 10,30 7,24 6,06

Toplam: 90 55 27 46,00 51 40,97 30,00 28,97

Sözel (TÜR) ABBABbCBCd dbDDCabCC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) AACDDBBCbD

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) ACcADABABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) CcdBAbdADB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) cC a  cB C c   AdDab

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) ADDbCbbcBcDAAABcdCcA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 7 4 64
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN BUYRUK 679 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
227,397 285,460 19 67 394 2060 34967

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 20 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 11 1,33 7 10,50 7,11 6,82

Tarih 10 2 6 0,00 0 5,57 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 6,82 6,01 5,65

İngilizce 10 2 3 1,00 10 3,98 3,05 3,18

Matematik 20 1 7 -1,33 -7 3,80 3,06 3,28

Fen 20 10 7 7,67 38 10,30 7,24 6,06

Toplam: 90 22 41 8,33 9 40,97 30,00 28,97

Sözel (TÜR) bBcdaDbcCdabDD  ac  

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) dACb d abb

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) AC bacabdd

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) a  dd   DB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) cbCdabc  a          

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) b cDCAadBdD AA bbCDA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 0 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 0 3 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 2 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 0 4 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 1 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 6 3 55
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 1 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE OLCAN 634 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
330,971 285,460 14 28 70 277 11663

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 20 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 10,50 7,11 6,82

Tarih 10 2 7 -0,33 -3 5,57 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,82 6,01 5,65

İngilizce 10 3 5 1,33 13 3,98 3,05 3,18

Matematik 20 4 8 1,33 7 3,80 3,06 3,28

Fen 20 15 5 13,33 67 10,30 7,24 6,06

Toplam: 90 48 29 38,33 43 40,97 30,00 28,97

Sözel (TÜR) DDC dCCbBBABc BCBBAc

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) baAbbcDd a

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCACDADABA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) DBC dc adb

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT) Cda    b ccC a d dD 

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) BDbbDAADaDCbCBBdDAAA

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 0 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 2 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 10 1 91
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM ÇELİK 613 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
352,936 285,460 8 18 43 177 8258

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 20 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 10,50 7,11 6,82

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,57 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,82 6,01 5,65

İngilizce 10 0 2 -0,67 -7 3,98 3,05 3,18

Matematik 20 3 6 1,00 5 3,80 3,06 3,28

Fen 20 18 2 17,33 87 10,30 7,24 6,06

Toplam: 90 52 17 46,33 51 40,97 30,00 28,97

Sözel (TÜR) DDCc CCABBcaDCBbBBA 

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) DDAACDbBBC

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCAdbADABA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG)  a   a    

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT)  da b   BabaAB      

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) BDCCDAADDDCdCBBBDbAA

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 9 2 82
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EREN CA  METİN 686 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
214,025 285,460 20 73 468 2332 38349

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 20 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 5 2,33 12 10,50 7,11 6,82

Tarih 10 1 4 -0,33 -3 5,57 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 2 4 0,67 7 6,82 6,01 5,65

İngilizce 10 5 4 3,67 37 3,98 3,05 3,18

Fen 20 4 13 -0,33 -2 10,30 7,24 6,06

Toplam: 90 17 30 7,00 8 40,97 30,00 28,97

Sözel (TÜR) aab cdCABB          

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) cDcbd     

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) dCAbac    

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) DBCb cdCCb

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (FEN) cDaacbdDacbdacBaD   

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 1 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 3 6 27
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLİSTAN SUKU 627 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
265,212 285,460 16 48 219 1250 25492

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 20 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 10,50 7,11 6,82

Tarih 10 4 6 2,00 20 5,57 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,82 6,01 5,65

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,98 3,05 3,18

Matematik 20 8 9 5,00 25 3,80 3,06 3,28

Fen 20 7 13 2,67 13 10,30 7,24 6,06

Toplam: 90 39 48 23,00 26 40,97 30,00 28,97

Sözel (TÜR) abCabdCcBccaDCdCBdbD

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) DcbAdcDdBd

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCACDADAdA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) cBCbdacdCd

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT) CAd CCa  c bdBdCdccA

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) BcbCDcccDadcacBBccAc

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 3 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 4 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 2 9 18
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EMRE GÜL 663 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
354,257 285,460 7 17 41 173 8080

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 20 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 10,50 7,11 6,82

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,57 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,82 6,01 5,65

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,98 3,05 3,18

Matematik 20 8 5 6,33 32 3,80 3,06 3,28

Fen 20 16 4 14,67 73 10,30 7,24 6,06

Toplam: 90 57 26 48,33 54 40,97 30,00 28,97

Sözel (TÜR) bBBcaDdBCBddDDaCDdCC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) AAdDDBBdbD

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) ACbADABABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) babBAbCAbB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) cCBacaAB C  DA A b  

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) ADbcCACBBaDAAABDCdDA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 10 1 91
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZENİN BİRER 685 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
402,528 285,460 2 6 11 53 2931

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 20 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,50 7,11 6,82

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,57 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,82 6,01 5,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,98 3,05 3,18

Matematik 20 11 4 9,67 48 3,80 3,06 3,28

Fen 20 16 4 14,67 73 10,30 7,24 6,06

Toplam: 90 71 14 66,33 74 40,97 30,00 28,97

Sözel (TÜR) ABBdBDCBCBdAcaDCDdCC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) AACDDBBCDD

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) ACbADABABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) CDABACCADB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) DCDacCABBdB  ACAd   

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) ADDDCbCBBBDbAcBDaCDA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 9 2 82
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR TÜRK 669 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
403,605 285,460 1 5 9 47 2820

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 20 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 10,50 7,11 6,82

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,57 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,82 6,01 5,65

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,98 3,05 3,18

Matematik 20 7 5 5,33 27 3,80 3,06 3,28

Fen 20 17 3 16,00 80 10,30 7,24 6,06

Toplam: 90 68 14 63,33 70 40,97 30,00 28,97

Sözel (TÜR) DDCDACCABBABDCBCBcAD

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) aDAACDDBdd

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCdCaADABA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) DBCDABACCA

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT) a d bb C a C B C  DA

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) BDbCDAADDDCdCBBcDAAA

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 10 1 91
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK GÜL 610 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
348,026 285,460 10 20 53 197 8971

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 20 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,50 7,11 6,82

Tarih 10 8 1 7,67 77 5,57 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,82 6,01 5,65

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,98 3,05 3,18

Matematik 20 6 2 5,33 27 3,80 3,06 3,28

Fen 20 10 5 8,33 42 10,30 7,24 6,06

Toplam: 90 52 20 45,33 50 40,97 30,00 28,97

Sözel (TÜR) DcCabCCABBABDCBCBBAD

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) bDAACDDBB 

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCdCbcDAdA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) DcCbAcAdCb

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT) CA D     cbC      D 

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) BDaCD ADc CdCcB D d 

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 6 3 55
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 0 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 0 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RECAİ RAMAZAN ÖZTAŞ 648 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
273,550 285,460 15 43 188 1071 23497

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 20 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,50 7,11 6,82

Tarih 10 7 2 6,33 63 5,57 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,82 6,01 5,65

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,98 3,05 3,18

Matematik 20 4 12 0,00 0 3,80 3,06 3,28

Fen 20 4 13 -0,33 -2 10,30 7,24 6,06

Toplam: 90 41 41 27,33 30 40,97 30,00 28,97

Sözel (TÜR) DDCacbdABBABbCBCdBAD

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) bDdAC DBBC

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCACbADABA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) baCbcBcCdc

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT) ddaDbaadD D bc  ddcA

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) aabCadADbad  dBaccc 

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 3 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 3 6 27
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİNAY EBET 682 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,227 285,460 5 11 31 129 6508

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 20 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,50 7,11 6,82

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,57 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,82 6,01 5,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,98 3,05 3,18

Matematik 20 7 7 4,67 23 3,80 3,06 3,28

Fen 20 14 6 12,00 60 10,30 7,24 6,06

Toplam: 90 60 24 52,00 58 40,97 30,00 28,97

Sözel (TÜR) ABBcdDCBCBBADaDCDACC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) AAabcBBdbD

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) ACbADABcBC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) CDABACCcDB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) DaBacCca C  DACda   

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) ADabCbbcBaDAAABDCCDA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 7 4 64
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR MALCI 605 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
363,418 285,460 6 13 35 144 6872

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 20 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,50 7,11 6,82

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,57 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,82 6,01 5,65

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,98 3,05 3,18

Matematik 20 6 6 4,00 20 3,80 3,06 3,28

Fen 20 16 4 14,67 73 10,30 7,24 6,06

Toplam: 90 59 23 51,33 57 40,97 30,00 28,97

Sözel (TÜR) ABBdBDbBCBcAcDDCaACC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) AACDDBBdbD

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) AdbADABABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) CcAcACacDB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) D  a CdB d dDA da   

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) ADDDCbCBBBDdAcBDaCDA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 3 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 9 2 82
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZAHİDE DOĞAN 620 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
260,925 285,460 17 51 238 1341 26535

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 20 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 10,50 7,11 6,82

Tarih 10 3 7 0,67 7 5,57 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,82 6,01 5,65

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,98 3,05 3,18

Matematik 20 7 11 3,33 17 3,80 3,06 3,28

Fen 20 9 10 5,67 28 10,30 7,24 6,06

Toplam: 90 38 49 21,67 24 40,97 30,00 28,97

Sözel (TÜR) caCbAdbABdAdabBdcdcD

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) DcAcabaBca

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) aCAaDAcbBA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) bdCDABcCdA

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT) dABbdCDCBcDbcdadcb  

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) BcdCbbdDDDCAddBdad A

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 3 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 5 5 45
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPERENCOŞKUN 678 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
212,872 285,460 18 75 479 2353 38632

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 24 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 8 2,33 12 4,72 7,11 6,82

Tarih 10 2 6 0,00 0 1,87 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 4,83 6,01 5,65

İngilizce 10 1 2 0,33 3 1,64 3,05 3,18

Matematik 20 2 4 0,67 3 2,49 3,06 3,28

Fen 20 2 10 -1,33 -7 5,24 7,24 6,06

Toplam: 90 18 32 7,33 8 20,79 30,00 28,97

Sözel (TÜR) aa   CCcBacdb BCd   

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) abcA  cBdd

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) c AC AbABA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) c C  a    

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT) C a    d a         c

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN)  cadac ac C  a dD c 

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 0 3 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 2 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 2 3 18
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE UÇAR 677 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
247,841 285,460 11 57 290 1625 29884

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 24 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 6,33 32 4,72 7,11 6,82

Tarih 10 3 6 1,00 10 1,87 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 4,83 6,01 5,65

İngilizce 10 3 5 1,33 13 1,64 3,05 3,18

Fen 20 4 13 -0,33 -2 5,24 7,24 6,06

Toplam: 90 30 32 19,33 21 20,79 30,00 28,97

Sözel (TÜR) bBBAB aBCdd aDab bCC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR)  ACbcBcdbc

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) ACDADABABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) CcdabCbA  

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (FEN) d b Cd cadDbdcdcdCDc

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 0 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 0 3 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 2 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 2 6 18
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA CIRIK 628 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
346,539 285,460 4 21 54 203 9197

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 24 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 4,72 7,11 6,82

Tarih 10 6 4 4,67 47 1,87 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,83 6,01 5,65

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,64 3,05 3,18

Matematik 20 8 5 6,33 32 2,49 3,06 3,28

Fen 20 15 5 13,33 67 5,24 7,24 6,06

Toplam: 90 55 28 45,67 51 20,79 30,00 28,97

Sözel (TÜR) bBBcBbbBCBcAbDaCDdCC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) dACDDdBdDc

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) AdDADABABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) aDcddCaADB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) DCCB CAc d   ACdab  

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) ADDDCcdBBaDAAABcdCDA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 9 2 82
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ CAN GÖKÇE 632 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
245,427 285,460 12 61 301 1677 30497

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 24 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 4,72 7,11 6,82

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 1,87 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 4,83 6,01 5,65

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,64 3,05 3,18

Matematik 20 9 11 5,33 27 2,49 3,06 3,28

Fen 20 8 12 4,00 20 5,24 7,24 6,06

Toplam: 90 30 60 10,00 11 20,79 30,00 28,97

Sözel (TÜR) AacAcbCBCddbbDabaACd

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) dbacDccCca

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) bdbAadacda

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) CadcbddbcB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) aCBaDdABcCcdacbdBDaC

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) AcDDbACcadDbAdcadbDc

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 0 4 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 0 4 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 1 3 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 3 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 4 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 6 5 55
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KARABOYUN 698 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
252,791 285,460 10 53 274 1511 28593

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 24 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 5 4,33 22 4,72 7,11 6,82

Tarih 10 4 5 2,33 23 1,87 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,83 6,01 5,65

İngilizce 10 1 8 -1,67 -17 1,64 3,05 3,18

Matematik 20 5 8 2,33 12 2,49 3,06 3,28

Fen 20 7 9 4,00 20 5,24 7,24 6,06

Toplam: 90 30 38 17,33 19 20,79 30,00 28,97

Sözel (TÜR)  aC dCCbBacBD       

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) DDdAacDc d

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCdCadDABA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) caaDdc add

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT) addbbC  Da a B C d A

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) BcaCDAccaa  CaB  bAd

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 0 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 2 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 4 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 3 5 27
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 1 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE KARAER 692 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
315,886 285,460 7 32 98 387 14229

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 24 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 4,72 7,11 6,82

Tarih 10 5 5 3,33 33 1,87 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,83 6,01 5,65

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,64 3,05 3,18

Matematik 20 6 7 3,67 18 2,49 3,06 3,28

Fen 20 14 6 12,00 60 5,24 7,24 6,06

Toplam: 90 49 34 37,67 42 20,79 30,00 28,97

Sözel (TÜR) bdBddDCBCadAaDaCcbCC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) AdaDbBBCbc

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) ACbADABABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) CcdBbCCAcc

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) bC   ab Bd AacC a  C

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) ADcDCdCBBBDbAABDbaDc

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 9 2 82
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA KIZILCAPINAR 693 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
204,424 285,460 21 80 525 2511 40775

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 24 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 10 0,67 3 4,72 7,11 6,82

Tarih 10 1 3 0,00 0 1,87 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 4,83 6,01 5,65

İngilizce 10 0 5 -1,67 -17 1,64 3,05 3,18

Matematik 20 2 6 0,00 0 2,49 3,06 3,28

Fen 20 2 8 -0,67 -3 5,24 7,24 6,06

Toplam: 90 16 34 4,67 5 20,79 30,00 28,97

Sözel (TÜR) baabBD cdd  ac C  bC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR)  Aa a   b 

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) ACbADABb C

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) dbcab     

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) cbB  ab    d      aC

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN)  cb dA cca   c   bD 

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 0 0 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 2 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 1 4 9
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 0 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF CİLGÖRÜZOĞLU 674 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
365,699 285,460 2 12 33 132 6584

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 24 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 4,72 7,11 6,82

Tarih 10 7 3 6,00 60 1,87 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,83 6,01 5,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 1,64 3,05 3,18

Matematik 20 7 4 5,67 28 2,49 3,06 3,28

Fen 20 17 3 16,00 80 5,24 7,24 6,06

Toplam: 90 60 21 53,00 59 20,79 30,00 28,97

Sözel (TÜR) DaCbdCCbBBABDbBCBdAb

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) DDcACDDcBd

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCACacDABc

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) DBCDABAaCA

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT)  b  b DC c C B C A d

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) BDbCDAADDcCdCBBBDAAA

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 9 2 82
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NİSA KAL AN 133 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
206,639 285,460 20 79 512 2471 40178

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 24 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 4,72 7,11 6,82

Tarih 10 0 10 -3,33 -33 1,87 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,83 6,01 5,65

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 1,64 3,05 3,18

Matematik 20 6 12 2,00 10 2,49 3,06 3,28

Fen 20 6 13 1,67 8 5,24 7,24 6,06

Toplam: 90 21 66 -1,00 -1 20,79 30,00 28,97

Sözel (TÜR) bcaacCCcBdAcadcCcdAb

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) bbdcacadcb

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BadCaccbBd

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) cdbababdac

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT) Cba dCbCAcaCbcca cDc

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) BcdC AbDbcbdCBcdbdcd

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 0 4 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 1 3 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 3 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 4 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 3 8 27
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EM İRBERKMEN 672 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
212,237 285,460 19 76 483 2367 38801

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 24 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 4 2,67 13 4,72 7,11 6,82

Tarih 10 3 2 2,33 23 1,87 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,83 6,01 5,65

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,64 3,05 3,18

Matematik 20 6 14 1,33 7 2,49 3,06 3,28

Fen 20 3 17 -2,67 -13 5,24 7,24 6,06

Toplam: 90 24 49 7,67 9 20,79 30,00 28,97

Sözel (TÜR) bB cB bBC  d        

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) Ab DDd    

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) AaDAbdBbcC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) baAcdCaAad

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) cdAacdcdaCabcACAdaaC

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) dDbadcbcddadcAaabacA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 0 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 0 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 1 10 9
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR POLAT 697 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
214,511 285,460 16 72 466 2319 38239

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 24 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 4,72 7,11 6,82

Tarih 10 3 5 1,33 13 1,87 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,83 6,01 5,65

İngilizce 10 0 2 -0,67 -7 1,64 3,05 3,18

Matematik 20 9 7 6,67 33 2,49 3,06 3,28

Fen 20 4 14 -0,67 -3 5,24 7,24 6,06

Toplam: 90 22 52 4,67 5 20,79 30,00 28,97

Sözel (TÜR) cdabcaddaadADDadaAda

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) AbCDcaca  

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) cdbAcAcbab

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) da        

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) abBBDbbBBacAbAC B   

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) bcDbabbaBaDbcAdaad  

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 0 4 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 0 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 2 9 18
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 1 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ DALKILIÇ 670 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
307,054 285,460 8 34 109 508 15983

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 24 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 4,72 7,11 6,82

Tarih 10 6 4 4,67 47 1,87 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,83 6,01 5,65

İngilizce 10 3 6 1,00 10 1,64 3,05 3,18

Matematik 20 5 6 3,00 15 2,49 3,06 3,28

Fen 20 11 7 8,67 43 5,24 7,24 6,06

Toplam: 90 45 33 34,00 38 20,79 30,00 28,97

Sözel (TÜR) ABBcBDaBCdaAcDbbcACC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) cACbDBaCDa

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) ACDADABcdC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) Caca bdAcB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) DdBacbbd C A  C     

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) ADbDCdbBBaD AAcc dDA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 0 4 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 4 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 8 2 73
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FADİ KERB*CE 694 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
213,734 285,460 17 74 472 2342 38433

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 24 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 13 0,67 3 4,72 7,11 6,82

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 1,87 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,83 6,01 5,65

İngilizce 10 3 7 0,67 7 1,64 3,05 3,18

Matematik 20 5 15 0,00 0 2,49 3,06 3,28

Fen 20 7 12 3,00 15 5,24 7,24 6,06

Toplam: 90 26 61 5,67 6 20,79 30,00 28,97

Sözel (TÜR) bacAcbdBCcdcbDabDb  

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) cbaDcadCbc

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) AbDdcAdcBa

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) CabBdbdccB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) bCAdbCbBdbdAcbbbcbad

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) dbDaCACdBdacdbdbC Dd

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 3 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 1 3 25
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 3 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 4 7 36
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖZDE BAYRAKTAR 673 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
359,742 285,460 3 14 36 157 7358

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 24 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 4,72 7,11 6,82

Tarih 10 7 2 6,33 63 1,87 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,83 6,01 5,65

İngilizce 10 8 2 7,33 73 1,64 3,05 3,18

Matematik 20 7 6 5,00 25 2,49 3,06 3,28

Fen 20 15 4 13,67 68 5,24 7,24 6,06

Toplam: 90 59 20 52,33 58 20,79 30,00 28,97

Sözel (TÜR) aDCD CCbBacBDCBCB Ac

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) bDAACDDB d

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCACbADABA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) DcCDABACCb

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT)  Adb  DC aDCbc d  D 

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) BDbCDAADbDC CBBaDdAA

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 0 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 9 1 82
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HADİ MİRA 667 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
317,314 285,460 6 31 97 376 13958

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 24 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 4,72 7,11 6,82

Tarih 10 8 2 7,33 73 1,87 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,83 6,01 5,65

İngilizce 10 7 1 6,67 67 1,64 3,05 3,18

Matematik 20 7 6 5,00 25 2,49 3,06 3,28

Fen 20 10 9 7,00 35 5,24 7,24 6,06

Toplam: 90 51 28 41,67 46 20,79 30,00 28,97

Sözel (TÜR) ABBcabdBCddADDbC bCC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) dACDDBaCDD

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) ACaADABAcC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) b ABA CADB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) cCDB aAB Ccbb     dC

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) ccDcddbBaBcAAc DCCDA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 0 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 3 8 27
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 0 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED BATAYHİ 684 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
345,487 285,460 5 24 58 210 9357

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 24 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 7 6,67 33 4,72 7,11 6,82

Tarih 10 6 4 4,67 47 1,87 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,83 6,01 5,65

İngilizce 10 9 1 8,67 87 1,64 3,05 3,18

Matematik 20 5 2 4,33 22 2,49 3,06 3,28

Fen 20 17 3 16,00 80 5,24 7,24 6,06

Toplam: 90 55 18 49,00 54 20,79 30,00 28,97

Sözel (TÜR) ABBdBc BCac cDaC  bC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) AAbDDccdDD

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) ACaADABABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) CDABAdCADB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT)      C B C  Dc d    

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) ADDcCdCaBBDAAABDCCDA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 8 3 73
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED HUNU 681 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
203,591 285,460 22 81 528 2521 40972

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 24 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 1 3 0,00 0 4,72 7,11 6,82

Tarih 10 1 5 -0,67 -7 1,87 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 0 3 -1,00 -10 4,83 6,01 5,65

İngilizce 10 0 2 -0,67 -7 1,64 3,05 3,18

Matematik 20 7 10 3,67 18 2,49 3,06 3,28

Fen 20 0 2 -0,67 -3 5,24 7,24 6,06

Toplam: 90 9 25 0,67 1 20,79 30,00 28,97

Sözel (TÜR) bcC             d   

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) cbdA  c a 

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) d     a  c

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) c        d

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT)  cBaCbcdCBD cBdC dcb

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) ac                  

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 0 3 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ DALKILIÇ 621 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
192,376 285,460 23 83 563 2692 43720

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 24 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 4,72 7,11 6,82

Tarih 10 0 10 -3,33 -33 1,87 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,83 6,01 5,65

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,64 3,05 3,18

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 2,49 3,06 3,28

Fen 20 5 15 0,00 0 5,24 7,24 6,06

Toplam: 90 23 67 0,67 1 20,79 30,00 28,97

Sözel (TÜR) badbcbCbdadBcCaCaBda

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) cbbcdcacdb

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCAbDbcbcd

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) DBCabcdCbA

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT) dbcbCaDbAdcbAccdcbbc

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) dbdCbAAbDcacdaadbdAc

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 0 4 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 0 4 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 2 9 18
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET KÖRMEN 600 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
229,063 285,460 14 66 386 2030 34563

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 24 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 14 0,33 2 4,72 7,11 6,82

Tarih 10 3 5 1,33 13 1,87 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 4,83 6,01 5,65

İngilizce 10 1 6 -1,00 -10 1,64 3,05 3,18

Matematik 20 6 8 3,33 17 2,49 3,06 3,28

Fen 20 6 10 2,67 13 5,24 7,24 6,06

Toplam: 90 26 47 10,33 11 20,79 30,00 28,97

Sözel (TÜR) caccaaCBCdcbcccC bbC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) cdCcccB D 

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) cabADAB cC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) baAad  b a

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) adBBcCA d dAcc  Bb  

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) AcD C dBcaDbccab  cA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 2 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 0 4 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 0 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 1 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 4 5 36
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 0 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 2 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SUAT ARDIÇ 657 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
215,376 285,460 15 71 462 2307 38022

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 24 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 4,72 7,11 6,82

Tarih 10 5 5 3,33 33 1,87 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,83 6,01 5,65

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,64 3,05 3,18

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 2,49 3,06 3,28

Fen 20 6 14 1,33 7 5,24 7,24 6,06

Toplam: 90 27 63 6,00 7 20,79 30,00 28,97

Sözel (TÜR) DbCDbCCbBadBbCaCccca

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) DbdACabdBC

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BdcaacDbcc

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) adacbBdaCb

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT) acdaCabdDcbdAacbacbd

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) BcbdbAAcbDbdCaadbbcA

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 3 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 0 4 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 3 8 27
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ AYDIN 671 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
289,413 285,460 9 39 141 761 19650

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 24 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 6 7,00 35 4,72 7,11 6,82

Tarih 10 3 6 1,00 10 1,87 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 4,83 6,01 5,65

İngilizce 10 4 4 2,67 27 1,64 3,05 3,18

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 2,49 3,06 3,28

Fen 20 13 6 11,00 55 5,24 7,24 6,06

Toplam: 90 39 30 29,00 32 20,79 30,00 28,97

Sözel (TÜR) DbC ACCbB c b BCBc c

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) bDAAdbbc d

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCAd ADABA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG)  cb cBAdCA

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT) b d   Dd a  d     ac

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) BDaCDAdDacCbC BBDAAc

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 2 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 0 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 2 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 7 3 64
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UBEYD YİĞİT EROĞLU 699 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
239,260 285,460 13 62 336 1821 32100

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 24 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 4,72 7,11 6,82

Tarih 10 3 7 0,67 7 1,87 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,83 6,01 5,65

İngilizce 10 0 6 -2,00 -20 1,64 3,05 3,18

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 2,49 3,06 3,28

Fen 20 8 12 4,00 20 5,24 7,24 6,06

Toplam: 90 29 46 13,67 15 20,79 30,00 28,97

Sözel (TÜR) baacBcdBdcBADDaaDbCa

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) AAdcDdabbc

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) dCDADAdABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) da ad   ad

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) abCd b d d d A      

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) AccadbCdaaDbAABcaCbA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 3 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 4 7 36
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN MERT ÜNAL 619 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
188,640 285,460 24 84 570 2718 44306

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 24 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 13 0,67 3 4,72 7,11 6,82

Tarih 10 0 8 -2,67 -27 1,87 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,83 6,01 5,65

İngilizce 10 1 6 -1,00 -10 1,64 3,05 3,18

Matematik 20 4 12 0,00 0 2,49 3,06 3,28

Fen 20 3 14 -1,67 -8 5,24 7,24 6,06

Toplam: 90 17 59 -2,67 -3 20,79 30,00 28,97

Sözel (TÜR) caCDcCbbBa aDacdc da

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) b bcaccda 

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) dCAbbAcAcc

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG)  Bab cdba 

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT) dcBadba DB bd cbad A

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN)  DdCaddacDa bdadac b

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 0 3 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 2 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 1 8 9
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 1 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ALAKÖSE 629 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
367,840 285,460 1 10 28 123 6314

Puanı Hesaplanan: 84 592 2773 45702

Katılımlar: 24 84 592 2776 45710

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 4,72 7,11 6,82

Tarih 10 7 3 6,00 60 1,87 3,53 3,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,83 6,01 5,65

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,64 3,05 3,18

Matematik 20 6 3 5,00 25 2,49 3,06 3,28

Fen 20 16 2 15,33 77 5,24 7,24 6,06

Toplam: 90 58 17 52,33 58 20,79 30,00 28,97

Sözel (TÜR) DDbD CCbBBbBDCBCaBA 

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) DDdACDDBcd

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCACaADABA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) DddDdBcCCA

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT)     C D    C Ba  bDc

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) B CCDAADDDC CBBBDbAc

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 9 1 82
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 0 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
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