
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 8.SINIF IZ GELISIM IZLEME SERISI 1 25 413 1793 31081

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 5 11,05 5 4 4,00 6 3 5,42 5 3 4,19 8 7 5,45 11 7 8,23 48 29 38,34 321,380

Okul Ortalaması 13 5 11,64 5 4 4,13 6 3 5,53 6 3 5,20 8 5 6,63 13 5 11,08 52 25 44,21 343,400

KATILIMLAR

1 182 MURAT BAŞIBÜYÜK 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 15 4 13,67 19 0 19,00 79 9 76,01 449,047 1 1 2 151 2359
% 7,59

2 135 FATMA KAZ 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 17 2 16,33 17 2 16,33 79 9 75,99 447,710 2 2 3 157 2462
% 7,92

3 160 MELİKE TEPSİ 8C 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 10 3 9,00 19 1 18,67 71 12 67,00 416,692 1 3 6 279 4816
% 15

4 181 HATİCE MELEK TUTAR 8D 16 3 15,00 4 4 2,67 10 0 10,00 8 1 7,67 15 4 13,67 16 2 15,33 69 14 64,34 415,717 1 4 7 282 4899
% 16

5 149 AYŞE MANSUR 8A 15 5 13,33 4 5 2,33 7 3 6,00 8 2 7,33 14 6 12,00 19 1 18,67 67 22 59,66 405,758 3 5 9 326 5704
% 18

6 221 EBRAR TAYYARE 8A 18 1 17,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 12 8 9,33 15 5 13,33 70 19 63,66 403,952 4 6 11 340 5872
% 19

7 66 ÇINAR ÇELİK 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 12 5 10,33 16 3 15,00 70 16 64,66 401,734 5 7 13 350 6073
% 20

8 208 SELVİNAZ CAN 8B 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 7 6,67 19 1 18,67 69 17 63,35 399,758 1 8 14 355 6239
% 20

9 179 MELİS ÇÖREKLİ 8D 16 4 14,67 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 3 9,00 16 4 14,67 66 17 60,34 393,085 2 9 16 381 6793
% 22

10 56 YANKI MUSTAFA YAVUZ8C 16 2 15,33 5 5 3,33 8 2 7,33 7 2 6,33 10 3 9,00 13 6 11,00 59 20 52,32 372,875 2 10 21 478 8740
% 28

11 176 ELA KOÇ 8C 16 4 14,67 5 2 4,33 8 1 7,67 7 2 6,33 7 2 6,33 13 6 11,00 56 17 50,33 360,119 3 11 26 536 10137
% 33

12 191 SARA MANSUR 8A 12 5 10,33 5 3 4,00 6 3 5,00 8 1 7,67 9 6 7,00 16 3 15,00 56 21 49,00 357,584 6 12 28 552 10436
% 34

13 128 ÖMER BARAN YALÇIN 8A 14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 3 4 1,67 17 2 16,33 58 18 52,01 354,260 7 13 34 571 10817
% 35

14 53 UTKU EREN EYNUR 8B 14 4 12,67 6 4 4,67 7 2 6,33 6 4 4,67 8 9 5,00 14 6 12,00 55 29 45,34 345,218 2 14 40 628 11924
% 38

15 11 ALİ HÜKÜMDAR 8C 10 5 8,33 4 5 2,33 8 2 7,33 3 5 1,33 11 4 9,67 13 5 11,33 49 26 40,32 339,124 4 15 45 661 12655
% 41

16 80 RÜSTEM OKÇUOĞLU 8A 11 6 9,00 6 4 4,67 5 5 3,33 5 4 3,67 13 5 11,33 9 8 6,33 49 32 38,33 330,467 8 16 55 709 13733
% 44

17 87 UMUT ÇEVİK 8D 12 3 11,00 4 2 3,33 6 0 6,00 3 2 2,33 8 0 8,00 6 4 4,67 39 11 35,33 317,259 3 17 71 782 15442
% 50

18 54 MUSTAFA BUDULGAN 8A 13 5 11,33 4 2 3,33 4 1 3,67 5 3 4,00 2 3 1,00 13 4 11,67 41 18 35,00 311,740 9 18 81 820 16187
% 52

19 148 İLAYDA ATASEVER 8B 13 7 10,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 9 11 5,33 36 34 24,66 274,915 3 19 181 1105 21214
% 68

20 169 EMİNE NUR NARİN 8C 13 4 11,67 4 5 2,33 3 5 1,33 2 6 0,00 5 11 1,33 6 8 3,33 33 39 19,99 270,142 5 20 198 1141 21893
% 70

21 190 YAĞIZ KAĞAN YETİM 8D 10 4 8,67 2 4 0,67 2 4 0,67 3 4 1,67 3 6 1,00 8 5 6,33 28 27 19,01 266,402 4 21 210 1166 22365
% 72

22 150 ECRİN ALTUN 8C 11 7 8,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 8 -1,67 3 6 1,00 8 11 4,33 28 47 12,33 250,977 6 22 260 1293 24325
% 78

23 97 ÖYKÜ DUMAN 8A 10 10 6,67 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 13 0,67 33 45 18,01 250,865 10 23 261 1294 24339
% 78

24 13 DURU KAYIŞLIOĞLU 8B 4 16 -1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 7 13 2,67 9 11 5,33 34 56 15,33 237,978 4 24 292 1385 25906
% 83

25 210 MEHMET SÖNMEZ TEMİR8A 7 11 3,33 3 5 1,33 0 7 -2,33 1 5 -0,67 0 4 -1,33 6 10 2,67 17 42 3,00 211,550 11 25 352 1552 28587
% 92
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 8.SINIF IZ GELISIM IZLEME SERISI 1 25 413 1793 31081

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 5 11,05 5 4 4,00 6 3 5,42 5 3 4,19 8 7 5,45 11 7 8,23 48 29 38,34 321,380

Okul Ortalaması 13 5 11,64 5 4 4,13 6 3 5,53 6 3 5,20 8 5 6,63 13 5 11,08 52 25 44,21 343,400

KATILIMLAR
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SONUÇ BELGESİ 8.SINIF IZ GELISIM IZLEME SERISI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE MANSUR 149 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,85 11,64 11,05

Tarih 10 4 5 2,33 23 4,82 4,13 4,00

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,03 5,53 5,42

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,12 5,20 4,19

Matematik 20 14 6 12,00 60 7,58 6,63 5,45

Fen 20 19 1 18,67 93 12,27 11,08 8,23

Toplam: 90 67 22 59,67 66 48,67 44,21 38,34

Sözel (TÜR) aABBaBDAABDDBCCCadaD

Cevap Anh. B DABBCBDAABDDBCCCBCDD

Sözel (TAR) DCc daaAbB

Cevap Anh. B DCACBCDADB

Sözel (DİN) CAdDCDaABb

Cevap Anh. B CAADCDBABC

Sözel (İNG) bCBDCAADdB

Cevap Anh. B ACBDCAADBB

Sayısal (MAT) aBbCcDCDBACACdDddACA

Cevap Anh. B BBDCADCDBACACCDCBACA

Sayısal (FEN) ADBBCDDdBCABADACDDAB

Cevap Anh. B ADBBCDDCBCABADACDDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 0 3 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 4 1 80
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 11 9 2 82
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 8 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF IZ GELISIM IZLEME SERISI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ÇELİK 66 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,85 11,64 11,05

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,82 4,13 4,00

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,03 5,53 5,42

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,12 5,20 4,19

Matematik 20 12 5 10,33 52 7,58 6,63 5,45

Fen 20 16 3 15,00 75 12,27 11,08 8,23

Toplam: 90 70 16 64,67 72 48,67 44,21 38,34

Sözel (TÜR) aABBdBDAABDDBdCCBCab

Cevap Anh. B DABBCBDAABDDBCCCBCDD

Sözel (TAR) DbACdCDADB

Cevap Anh. B DCACBCDADB

Sözel (DİN) CAADCDBABC

Cevap Anh. B CAADCDBABC

Sözel (İNG) ACBDCAbDBB

Cevap Anh. B ACBDCAADBB

Sayısal (MAT)  Bb ADCD dCACCabcACA

Cevap Anh. B BBDCADCDBACACCDCBACA

Sayısal (FEN) AbBBCDDCBCAd DACDDAa

Cevap Anh. B ADBBCDDCBCABADACDDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 4 1 80
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 11 6 3 55
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 8 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF IZ GELISIM IZLEME SERISI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR TAYYARE 221 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 11,85 11,64 11,05

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,82 4,13 4,00

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,03 5,53 5,42

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,12 5,20 4,19

Matematik 20 12 8 9,33 47 7,58 6,63 5,45

Fen 20 15 5 13,33 67 12,27 11,08 8,23

Toplam: 90 70 19 63,67 71 48,67 44,21 38,34

Sözel (TÜR) BCBDAABDDBCCC CDDcAB

Cevap Anh. A BCBDAABDDBCCCBCDDDAB

Sözel (TAR) CBCDAbBDdA

Cevap Anh. A CBCDADBDCA

Sözel (DİN) AaCDBABCCA

Cevap Anh. A ADCDBABCCA

Sözel (İNG) CAbDBBbCBD

Cevap Anh. A CAADBBACBD

Sayısal (MAT) bCbDbDacCACdaCdACABB

Cevap Anh. A DCADCDBACACCDCBACABB

Sayısal (FEN) aCDDCBCcdcDACDDABAbB

Cevap Anh. A BCDDCBCABADACDDABADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 0 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 4 1 80
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 11 5 6 45
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF IZ GELISIM IZLEME SERISI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA KAZ 135 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,85 11,64 11,05

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,82 4,13 4,00

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,03 5,53 5,42

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,12 5,20 4,19

Matematik 20 17 2 16,33 82 7,58 6,63 5,45

Fen 20 17 2 16,33 82 12,27 11,08 8,23

Toplam: 90 79 9 76,00 84 48,67 44,21 38,34

Sözel (TÜR) BdBDAABbDBCCCBbDDDAB

Cevap Anh. A BCBDAABDDBCCCBCDDDAB

Sözel (TAR) CcCDADBDdA

Cevap Anh. A CBCDADBDCA

Sözel (DİN) ADCDBABCCA

Cevap Anh. A ADCDBABCCA

Sözel (İNG) CAADBBACBD

Cevap Anh. A CAADBBACBD

Sayısal (MAT) DCADCDaACAbCDCBACAB 

Cevap Anh. A DCADCDBACACCDCBACABB

Sayısal (FEN) cCDDCBCAB DACbDABADB

Cevap Anh. A BCDDCBCABADACDDABADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 4 1 80
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 11 9 1 82
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 2 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 0 83
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF IZ GELISIM IZLEME SERISI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET SÖNMEZ TEMİR 210 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 11 3,33 17 11,85 11,64 11,05

Tarih 10 3 5 1,33 13 4,82 4,13 4,00

Din K.ve A.B. 10 0 7 -2,33 -23 6,03 5,53 5,42

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 6,12 5,20 4,19

Matematik 20 0 4 -1,33 -7 7,58 6,63 5,45

Fen 20 6 10 2,67 13 12,27 11,08 8,23

Toplam: 90 17 42 3,00 3 48,67 44,21 38,34

Sözel (TÜR) cdBBacDbcaaDBCd a Da

Cevap Anh. B DABBCBDAABDDBCCCBCDD

Sözel (TAR) DbbaBbDd  

Cevap Anh. B DCACBCDADB

Sözel (DİN) a cbdac  b

Cevap Anh. B CAADCDBABC

Sözel (İNG) Adca cd   

Cevap Anh. B ACBDCAADBB

Sayısal (MAT) a c db              

Cevap Anh. B BBDCADCDBACACCDCBACA

Sayısal (FEN) Ac dbbc BC aAa dbDAa

Cevap Anh. B ADBBCDDCBCABADACDDAB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 0 4 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 0 3 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 11 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 3 4 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 1 3 17
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF IZ GELISIM IZLEME SERISI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT BAŞIBÜYÜK 182 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 11,85 11,64 11,05

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,82 4,13 4,00

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,03 5,53 5,42

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,12 5,20 4,19

Matematik 20 15 4 13,67 68 7,58 6,63 5,45

Fen 20 19 0 19,00 95 12,27 11,08 8,23

Toplam: 90 79 9 76,00 84 48,67 44,21 38,34

Sözel (TÜR) BdBDAABDbBCCCBCDDDAB

Cevap Anh. A BCBDAABDDBCCCBCDDDAB

Sözel (TAR) CBCDADBDdA

Cevap Anh. A CBCDADBDCA

Sözel (DİN) dDCDBABCCA

Cevap Anh. A ADCDBABCCA

Sözel (İNG) CAbDBBACBD

Cevap Anh. A CAADBBACBD

Sayısal (MAT) DCcDCD ACbCdDdBACABB

Cevap Anh. A DCADCDBACACCDCBACABB

Sayısal (FEN) BCDDCBCABADACDD BADB

Cevap Anh. A BCDDCBCABADACDDABADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 5 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 11 9 1 82
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 8 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 6 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 4 3 0 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF IZ GELISIM IZLEME SERISI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BUDULGAN 54 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 11,85 11,64 11,05

Tarih 10 4 2 3,33 33 4,82 4,13 4,00

Din K.ve A.B. 10 4 1 3,67 37 6,03 5,53 5,42

İngilizce 10 5 3 4,00 40 6,12 5,20 4,19

Matematik 20 2 3 1,00 5 7,58 6,63 5,45

Fen 20 13 4 11,67 58 12,27 11,08 8,23

Toplam: 90 41 18 35,00 39 48,67 44,21 38,34

Sözel (TÜR) aABB cDAA DbBaCCBCDa

Cevap Anh. B DABBCBDAABDDBCCCBCDD

Sözel (TAR) DCACc c   

Cevap Anh. B DCACBCDADB

Sözel (DİN) C ADdD    

Cevap Anh. B CAADCDBABC

Sözel (İNG) b BDCAA dc

Cevap Anh. B ACBDCAADBB

Sayısal (MAT) ada   C           C 

Cevap Anh. B BBDCADCDBACACCDCBACA

Sayısal (FEN) A cBCDDCBacd DACD AB

Cevap Anh. B ADBBCDDCBCABADACDDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 0 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 0 25
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 2 1 40
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 2 0 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 11 2 1 18
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 4 1 2 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF IZ GELISIM IZLEME SERISI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER BARAN YALÇIN 128 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,85 11,64 11,05

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,82 4,13 4,00

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,03 5,53 5,42

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,12 5,20 4,19

Matematik 20 3 4 1,67 8 7,58 6,63 5,45

Fen 20 17 2 16,33 82 12,27 11,08 8,23

Toplam: 90 58 18 52,00 58 48,67 44,21 38,34

Sözel (TÜR) BaBDAABDcBCCdBCacaAB

Cevap Anh. A BCBDAABDDBCCCBCDDDAB

Sözel (TAR) CcCaAbdDCA

Cevap Anh. A CBCDADBDCA

Sözel (DİN) AaCDBABCCA

Cevap Anh. A ADCDBABCCA

Sözel (İNG) CAADBBbCBD

Cevap Anh. A CAADBBACBD

Sayısal (MAT) Dabad  A  C         

Cevap Anh. A DCADCDBACACCDCBACABB

Sayısal (FEN) BCDDCdCABADACDD BbDB

Cevap Anh. A BCDDCBCABADACDDABADB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 1 40
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 11 1 2 9
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 2 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 6 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 4 3 0 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF IZ GELISIM IZLEME SERISI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ DUMAN 97 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 11,85 11,64 11,05

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,82 4,13 4,00

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,03 5,53 5,42

İngilizce 10 4 6 2,00 20 6,12 5,20 4,19

Matematik 20 4 6 2,00 10 7,58 6,63 5,45

Fen 20 5 13 0,67 3 12,27 11,08 8,23

Toplam: 90 33 45 18,00 20 48,67 44,21 38,34

Sözel (TÜR) cABBdBDAdcDbBaCbBdac

Cevap Anh. B DABBCBDAABDDBCCCBCDD

Sözel (TAR) bbACdCabDd

Cevap Anh. B DCACBCDADB

Sözel (DİN) bAbaCDBAdC

Cevap Anh. B CAADCDBABC

Sözel (İNG) daBcbAdDcB

Cevap Anh. B ACBDCAADBB

Sayısal (MAT)   c bDbc    C a dAC 

Cevap Anh. B BBDCADCDBACACCDCBACA

Sayısal (FEN) dbacCDbCBbd A ddacba

Cevap Anh. B ADBBCDDCBCABADACDDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 3 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 1 40
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 11 2 4 18
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 2 6 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 4 0 3 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF IZ GELISIM IZLEME SERISI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜSTEM OKÇUOĞLU 80 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 11,85 11,64 11,05

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,82 4,13 4,00

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,03 5,53 5,42

İngilizce 10 5 4 3,67 37 6,12 5,20 4,19

Matematik 20 13 5 11,33 57 7,58 6,63 5,45

Fen 20 9 8 6,33 32 12,27 11,08 8,23

Toplam: 90 49 32 38,33 43 48,67 44,21 38,34

Sözel (TÜR) DAB dBDAdabDB CbBbD 

Cevap Anh. B DABBCBDAABDDBCCCBCDD

Sözel (TAR) DCACaCaccB

Cevap Anh. B DCACBCDADB

Sözel (DİN) dAbDdDdABd

Cevap Anh. B CAADCDBABC

Sözel (İNG) cCBDad DdB

Cevap Anh. B ACBDCAADBB

Sayısal (MAT) B D cDCDaACAbaDaBACA

Cevap Anh. B BBDCADCDBACACCDCBACA

Sayısal (FEN) bDcdbDDbB c AaAdDD B

Cevap Anh. B ADBBCDDCBCABADACDDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 1 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 4 1 80
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 11 7 2 64
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 5 3 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 4 1 0 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF IZ GELISIM IZLEME SERISI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SARA MANSUR 191 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 11,85 11,64 11,05

Tarih 10 5 3 4,00 40 4,82 4,13 4,00

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 6,03 5,53 5,42

İngilizce 10 8 1 7,67 77 6,12 5,20 4,19

Matematik 20 9 6 7,00 35 7,58 6,63 5,45

Fen 20 16 3 15,00 75 12,27 11,08 8,23

Toplam: 90 56 21 49,00 54 48,67 44,21 38,34

Sözel (TÜR)  dBDAA Dc dCCBCaDaAB

Cevap Anh. A BCBDAABDDBCCCBCDDDAB

Sözel (TAR) CBC  DcDbd

Cevap Anh. A CBCDADBDCA

Sözel (DİN) dDCDBAdbC 

Cevap Anh. A ADCDBABCCA

Sözel (İNG) CA DdBACBD

Cevap Anh. A CAADBBACBD

Sayısal (MAT) b cDCD ACAC a c bABa

Cevap Anh. A DCADCDBACACCDCBACABB

Sayısal (FEN) BCDDCBCcdADACD ABADc

Cevap Anh. A BCDDCBCABADACDDABADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 0 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 2 2 40
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 4 1 80
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 11 3 4 27
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF IZ GELISIM IZLEME SERISI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU KAYIŞLIOĞLU 13 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 9,17 11,64 11,05

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,33 4,13 4,00

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,42 5,53 5,42

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,34 5,20 4,19

Matematik 20 7 13 2,67 13 3,58 6,63 5,45

Fen 20 9 11 5,33 27 10,33 11,08 8,23

Toplam: 90 34 56 15,33 17 37,16 44,21 38,34

Sözel (TÜR) adBcacDcdaDDaddbcbaa

Cevap Anh. B DABBCBDAABDDBCCCBCDD

Sözel (TAR) DCcCcbaAbB

Cevap Anh. B DCACBCDADB

Sözel (DİN) adAadacbcC

Cevap Anh. B CAADCDBABC

Sözel (İNG) bCBDbAdDBB

Cevap Anh. B ACBDCAADBB

Sayısal (MAT) ccbbdcCbBAbddbDCaAbA

Cevap Anh. B BBDCADCDBACACCDCBACA

Sayısal (FEN) bbcBdDDdcaAdAcAacDAB

Cevap Anh. B ADBBCDDCBCABADACDDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 0 3 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 0 2 0
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 0 4 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 4 20
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 11 5 6 45
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 4 4 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 4 1 3 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF IZ GELISIM IZLEME SERISI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ATASEVER 148 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 9,17 11,64 11,05

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,33 4,13 4,00

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,42 5,53 5,42

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,34 5,20 4,19

Fen 20 9 11 5,33 27 10,33 11,08 8,23

Toplam: 90 36 34 24,67 27 37,16 44,21 38,34

Sözel (TÜR) cCBDAAaDDBdCdBaDaaAB

Cevap Anh. A BCBDAABDDBCCCBCDDDAB

Sözel (TAR) CBaadbBDCc

Cevap Anh. A CBCDADBDCA

Sözel (DİN) badDcbcCad

Cevap Anh. A ADCDBABCCA

Sözel (İNG) bAdDBBbCBD

Cevap Anh. A CAADBBACBD

Sayısal (FEN) BdDDdcaAdAcAacDABbbc

Cevap Anh. A BCDDCBCABADACDDABADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 2 3 40
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 0 4 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 11 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 4 4 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 4 1 3 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF IZ GELISIM IZLEME SERISI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SELVİNAZ CAN 208 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 9,17 11,64 11,05

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,33 4,13 4,00

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,42 5,53 5,42

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,34 5,20 4,19

Matematik 20 9 7 6,67 33 3,58 6,63 5,45

Fen 20 19 1 18,67 93 10,33 11,08 8,23

Toplam: 90 69 17 63,33 70 37,16 44,21 38,34

Sözel (TÜR) BCBDAAaDDBdCCBCaDcAB

Cevap Anh. A BCBDAABDDBCCCBCDDDAB

Sözel (TAR) CBCaAbaDCA

Cevap Anh. A CBCDADBDCA

Sözel (DİN) dDCDBABCCA

Cevap Anh. A ADCDBABCCA

Sözel (İNG) CAADBBAbBD

Cevap Anh. A CAADBBACBD

Sayısal (MAT) cbA aD AbAC DddA AaB

Cevap Anh. A DCADCDBACACCDCBACABB

Sayısal (FEN) BCDDCBCABADACaDABADB

Cevap Anh. A BCDDCBCABADACDDABADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 1 80
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 2 40
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 11 5 3 45
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 6 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF IZ GELISIM IZLEME SERISI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU EREN EYNUR 53 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 9,17 11,64 11,05

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,33 4,13 4,00

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 3,42 5,53 5,42

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,34 5,20 4,19

Matematik 20 8 9 5,00 25 3,58 6,63 5,45

Fen 20 14 6 12,00 60 10,33 11,08 8,23

Toplam: 90 55 29 45,33 50 37,16 44,21 38,34

Sözel (TÜR) B BDAcBDDBCCCBC caAc

Cevap Anh. A BCBDAABDDBCCCBCDDDAB

Sözel (TAR) CcaaAbBDCA

Cevap Anh. A CBCDADBDCA

Sözel (DİN) dDCa ABCCA

Cevap Anh. A ADCDBABCCA

Sözel (İNG) abADBBcCBc

Cevap Anh. A CAADBBACBD

Sayısal (MAT) aacDCbcA dbC acACA B

Cevap Anh. A DCADCDBACACCDCBACABB

Sayısal (FEN) BCDDCBCAaADAdDDbaAbc

Cevap Anh. A BCDDCBCABADACDDABADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 0 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 0 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 2 40
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 11 6 4 55
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 4 1 3 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF IZ GELISIM IZLEME SERISI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ HÜKÜMDAR 11 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 5 8,33 42 12,44 11,64 11,05

Tarih 10 4 5 2,33 23 3,61 4,13 4,00

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,28 5,53 5,42

İngilizce 10 3 5 1,33 13 3,05 5,20 4,19

Matematik 20 11 4 9,67 48 6,06 6,63 5,45

Fen 20 13 5 11,33 57 9,94 11,08 8,23

Toplam: 90 49 26 40,33 45 40,39 44,21 38,34

Sözel (TÜR) aAd CBDb dDDB C BaD 

Cevap Anh. B DABBCBDAABDDBCCCBCDD

Sözel (TAR) DbAacaaA B

Cevap Anh. B DCACBCDADB

Sözel (DİN) CAbDCbBABC

Cevap Anh. B CAADCDBABC

Sözel (İNG) bC DbdcD d

Cevap Anh. B ACBDCAADBB

Sayısal (MAT)  BbCA bD AC Cd CdACA

Cevap Anh. B BBDCADCDBACACCDCBACA

Sayısal (FEN) A BBCD dBCAcbDAdDDAc

Cevap Anh. B ADBBCDDCBCABADACDDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 0 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 1 2 25
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 3 1 60
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 11 6 3 55
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 7 0 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 4 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 4 2 1 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF IZ GELISIM IZLEME SERISI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ALTUN 150 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 12,44 11,64 11,05

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,61 4,13 4,00

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 5,28 5,53 5,42

İngilizce 10 1 8 -1,67 -17 3,05 5,20 4,19

Matematik 20 3 6 1,00 5 6,06 6,63 5,45

Fen 20 8 11 4,33 22 9,94 11,08 8,23

Toplam: 90 28 47 12,33 14 40,39 44,21 38,34

Sözel (TÜR)  CBaAdBDDB CbBCDbada

Cevap Anh. A BCBDAABDDBCCCBCDDDAB

Sözel (TAR) baCbccBDbA

Cevap Anh. A CBCDADBDCA

Sözel (DİN) bDbadcaabc

Cevap Anh. A ADCDBABCCA

Sözel (İNG)  dcadBdbdc

Cevap Anh. A CAADBBACBD

Sayısal (MAT) D c  a d d  D dcC   

Cevap Anh. A DCADCDBACACCDCBACABB

Sayısal (FEN) BCDDCc bBADbaacbabbd

Cevap Anh. A BCDDCBCABADACDDABADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 1 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 3 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 0 5 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 0 20
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 11 2 4 18
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 3 5 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 3 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 4 1 2 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF IZ GELISIM IZLEME SERISI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA KOÇ 176 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,44 11,64 11,05

Tarih 10 5 2 4,33 43 3,61 4,13 4,00

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,28 5,53 5,42

İngilizce 10 7 2 6,33 63 3,05 5,20 4,19

Matematik 20 7 2 6,33 32 6,06 6,63 5,45

Fen 20 13 6 11,00 55 9,94 11,08 8,23

Toplam: 90 56 17 50,33 56 40,39 44,21 38,34

Sözel (TÜR) BdBDAABDDBdCCdCDDcAB

Cevap Anh. A BCBDAABDDBCCCBCDDDAB

Sözel (TAR) acC  DBD A

Cevap Anh. A CBCDADBDCA

Sözel (DİN) ADCDBcBCC 

Cevap Anh. A ADCDBABCCA

Sözel (İNG) CdbDB ACBD

Cevap Anh. A CAADBBACBD

Sayısal (MAT) D   C  ACACa  a  A  

Cevap Anh. A DCADCDBACACCDCBACABB

Sayısal (FEN) aCDD aaAdADAbDbABADB

Cevap Anh. A BCDDCBCABADACDDABADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 1 2 33
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 2 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 3 0 75
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 4 0 80
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 4 0 80
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 11 2 2 18
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 5 3 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 4 2 2 50
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF IZ GELISIM IZLEME SERISI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE NUR NARİN 169 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 12,44 11,64 11,05

Tarih 10 4 5 2,33 23 3,61 4,13 4,00

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 5,28 5,53 5,42

İngilizce 10 2 6 0,00 0 3,05 5,20 4,19

Matematik 20 5 11 1,33 7 6,06 6,63 5,45

Fen 20 6 8 3,33 17 9,94 11,08 8,23

Toplam: 90 33 39 20,00 22 40,39 44,21 38,34

Sözel (TÜR) DAcBCBDAA bDB CCaCa 

Cevap Anh. B DABBCBDAABDDBCCCBCDD

Sözel (TAR) DbbCaCcb B

Cevap Anh. B DCACBCDADB

Sözel (DİN) dcAb Dd Bb

Cevap Anh. B CAADCDBABC

Sözel (İNG) bCc bccc B

Cevap Anh. B ACBDCAADBB

Sayısal (MAT) BdDbcc b ca CCcadA b

Cevap Anh. B BBDCADCDBACACCDCBACA

Sayısal (FEN) db d cDC CdcA  CDc a

Cevap Anh. B ADBBCDDCBCABADACDDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 2 2 40
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 3 40
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 11 2 6 18
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 2 4 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 2 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 4 1 2 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF IZ GELISIM IZLEME SERISI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE TEPSİ 160 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,44 11,64 11,05

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,61 4,13 4,00

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,28 5,53 5,42

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,05 5,20 4,19

Matematik 20 10 3 9,00 45 6,06 6,63 5,45

Fen 20 19 1 18,67 93 9,94 11,08 8,23

Toplam: 90 71 12 67,00 74 40,39 44,21 38,34

Sözel (TÜR) DABBdBbAABDDBbCCBCDD

Cevap Anh. B DABBCBDAABDDBCCCBCDD

Sözel (TAR) DdACBCDAbB

Cevap Anh. B DCACBCDADB

Sözel (DİN) CAADCDBABC

Cevap Anh. B CAADCDBABC

Sözel (İNG) bCBaCAbDBB

Cevap Anh. B ACBDCAADBB

Sayısal (MAT)   D A  D ACAC DddAbA

Cevap Anh. B BBDCADCDBACACCDCBACA

Sayısal (FEN) ADBBCDDCBCABADAdDDAB

Cevap Anh. B ADBBCDDCBCABADACDDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 4 0 80
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 11 4 2 36
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 8 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF IZ GELISIM IZLEME SERISI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YANKI MUSTAFA YAVUZ 56 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 2 15,33 77 12,44 11,64 11,05

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,61 4,13 4,00

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,28 5,53 5,42

İngilizce 10 7 2 6,33 63 3,05 5,20 4,19

Matematik 20 10 3 9,00 45 6,06 6,63 5,45

Fen 20 13 6 11,00 55 9,94 11,08 8,23

Toplam: 90 59 20 52,33 58 40,39 44,21 38,34

Sözel (TÜR) BCBDAAd bBCCCBC DDAB

Cevap Anh. A BCBDAABDDBCCCBCDDDAB

Sözel (TAR) acCaAbBDdA

Cevap Anh. A CBCDADBDCA

Sözel (DİN) bDCaBABCCA

Cevap Anh. A ADCDBABCCA

Sözel (İNG) CdADBBbC D

Cevap Anh. A CAADBBACBD

Sayısal (MAT) bCA  D ACdC  CdACA  

Cevap Anh. A DCADCDBACACCDCBACABB

Sayısal (FEN) cdDDCBaABbDACDDcBAc 

Cevap Anh. A BCDDCBCABADACDDABADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 3 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 3 2 60
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 3 1 60
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 11 5 1 45
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 1 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 4 2 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 4 1 3 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF IZ GELISIM IZLEME SERISI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE MELEK TUTAR 181 8D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 12,34 11,64 11,05

Tarih 10 4 4 2,67 27 2,84 4,13 4,00

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,67 5,53 5,42

İngilizce 10 8 1 7,67 77 4,75 5,20 4,19

Matematik 20 15 4 13,67 68 7,92 6,63 5,45

Fen 20 16 2 15,33 77 10,25 11,08 8,23

Toplam: 90 69 14 64,33 71 44,75 44,21 38,34

Sözel (TÜR) aABBbBDAABD BCCCBCaD

Cevap Anh. B DABBCBDAABDDBCCCBCDD

Sözel (TAR) D bC CabbB

Cevap Anh. B DCACBCDADB

Sözel (DİN) CAADCDBABC

Cevap Anh. B CAADCDBABC

Sözel (İNG) cCBDC ADBB

Cevap Anh. B ACBDCAADBB

Sayısal (MAT) BBbCADb BACdCdDCBACA

Cevap Anh. B BBDCADCDBACACCDCBACA

Sayısal (FEN) ADBBC DC CAadDACDDAB

Cevap Anh. B ADBBCDDCBCABADACDDAB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 4 1 80
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 11 8 2 73
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 0 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF IZ GELISIM IZLEME SERISI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS ÇÖREKLİ 179 8D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,34 11,64 11,05

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,84 4,13 4,00

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,67 5,53 5,42

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,75 5,20 4,19

Matematik 20 10 3 9,00 45 7,92 6,63 5,45

Fen 20 16 4 14,67 73 10,25 11,08 8,23

Toplam: 90 66 17 60,33 67 44,75 44,21 38,34

Sözel (TÜR) DABBdBDAABDbBbCdBCDD

Cevap Anh. B DABBCBDAABDDBCCCBCDD

Sözel (TAR) DdACcCaAbB

Cevap Anh. B DCACBCDADB

Sözel (DİN) CAADCDBABC

Cevap Anh. B CAADCDBABC

Sözel (İNG) bCBDCAbDBB

Cevap Anh. B ACBDCAADBB

Sayısal (MAT) BBb A    AaA  aCBACA

Cevap Anh. B BBDCADCDBACACCDCBACA

Sayısal (FEN) ADccCDDCBCcBAaACDDAB

Cevap Anh. B ADBBCDDCBCABADACDDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 1 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 2 2 0 100
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 2 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 5 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 1 2 20
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 11 5 1 45
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 6 2 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 5 1 83
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 4 4 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF IZ GELISIM IZLEME SERISI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT ÇEVİK 87 8D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 3 11,00 55 12,34 11,64 11,05

Tarih 10 4 2 3,33 33 2,84 4,13 4,00

Din K.ve A.B. 10 6 0 6,00 60 6,67 5,53 5,42

İngilizce 10 3 2 2,33 23 4,75 5,20 4,19

Matematik 20 8 0 8,00 40 7,92 6,63 5,45

Fen 20 6 4 4,67 23 10,25 11,08 8,23

Toplam: 90 39 11 35,33 39 44,75 44,21 38,34

Sözel (TÜR) B B A aDDB CCBC baAB

Cevap Anh. A BCBDAABDDBCCCBCDDDAB

Sözel (TAR) CcC  bBD  

Cevap Anh. A CBCDADBDCA

Sözel (DİN) AD D AB C 

Cevap Anh. A ADCDBABCCA

Sözel (İNG)    bB b BD

Cevap Anh. A CAADBBACBD

Sayısal (MAT) D A CD      D B  A B

Cevap Anh. A DCADCDBACACCDCBACABB

Sayısal (FEN)      B b A AC D Bbbd

Cevap Anh. A BCDDCBCABADACDDABADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 2 0 67
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 0 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 2 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 2 0 40
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 3 0 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 2 0 40
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 11 5 0 45
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 2 2 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 3 1 50
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 4 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF IZ GELISIM IZLEME SERISI 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KAĞAN YETİM 190 8D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 4 8,67 43 12,34 11,64 11,05

Tarih 10 2 4 0,67 7 2,84 4,13 4,00

Din K.ve A.B. 10 2 4 0,67 7 6,67 5,53 5,42

İngilizce 10 3 4 1,67 17 4,75 5,20 4,19

Matematik 20 3 6 1,00 5 7,92 6,63 5,45

Fen 20 8 5 6,33 32 10,25 11,08 8,23

Toplam: 90 28 27 19,00 21 44,75 44,21 38,34

Sözel (TÜR) aABB B    DDB CCdbaD

Cevap Anh. B DABBCBDAABDDBCCCBCDD

Sözel (TAR) Db  cb Ab 

Cevap Anh. B DCACBCDADB

Sözel (DİN)  bAad d B 

Cevap Anh. B CAADCDBABC

Sözel (İNG) bCBD   cdc

Cevap Anh. B ACBDCAADBB

Sayısal (MAT)  BbCA b  cd ad      

Cevap Anh. B BBDCADCDBACACCDCBACA

Sayısal (FEN) Ac BCD  BCcd aACb   

Cevap Anh. B ADBBCDDCBCABADACDDAB

Soru No 12345678901234567890
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 2 1 0 50
Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.4 0 3 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 5 1 2 20
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 4 1 2 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.5 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 11 2 3 18
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 8 4 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 6 2 1 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 4 1 2 25
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.2 1 1 50
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