
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 8.SINIF MOZAİK TG DENEME 1 24 453 1487 7063

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,54 5 4 4,23 7 2 5,88 5 3 3,77 6 6 4,11 9 8 6,61 43 32 32,14 296,130

Okul Ortalaması 11 8 8,51 7 3 5,51 8 2 7,88 6 3 4,72 6 5 4,06 12 6 10,19 50 27 40,87 321,110

KATILIMLAR

1 0 ZEYNEP BEREN KOCA  17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 7 7,67 17 3 16,00 67 20 60,33 395,029 1 1 10 127 665
% 9,42

2 181 HATİCE MELEK TUTAR 8D 12 7 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 2 6,33 13 4 11,67 17 2 16,33 66 18 60,00 392,040 1 2 12 135 710
% 10

3 66 ÇINAR ÇELİK 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 4 7,67 16 3 15,00 68 14 63,33 391,421 1 3 13 136 716
% 10

4 160 MELİKE TEP İ 8C 14 6 12,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 1 7,67 3 5 1,33 18 2 17,33 62 15 57,00 364,298 1 4 25 213 1220
% 17

5 182 MURAT BAŞIBÜYÜK 8A 13 7 10,67 9 1 8,67 10 0 10,00 5 4 3,67 7 7 4,67 17 3 16,00 61 22 53,68 363,072 2 5 27 221 1253
% 18

6 83 ALPEREN GÜLEÇ 8A 13 7 10,67 4 6 2,00 10 0 10,00 3 6 1,00 9 6 7,00 17 3 16,00 56 28 46,67 358,270 3 6 29 229 1352
% 19

7 128 ÖMER BARAN YALÇIN 8A 11 9 8,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 5 1 4,67 15 5 13,33 60 16 54,67 351,440 4 7 38 256 1555
% 22

8 208 SELVİNAZ CAN 8B 12 7 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 12 7 9,67 56 22 48,68 349,658 1 8 41 266 1593
% 23

9 221 EBRAR TAYYARE 8A 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 8 5,33 12 5 10,33 58 25 49,66 348,170 5 9 43 273 1633
% 23

10 179 MELİS ÇÖREKLİ 8D 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 5 4 3,67 7 7 4,67 10 10 6,67 55 28 45,68 332,242 2 10 63 340 2058
% 29

11 176 ELA KOÇ 8C 13 7 10,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 1 7,67 5 4 3,67 10 6 8,00 54 20 47,34 331,136 2 11 65 344 2086
% 30

12 50 İREM ASLANBABA 8C 9 8 6,33 6 2 5,33 10 0 10,00 5 3 4,00 6 3 5,00 12 4 10,67 48 20 41,33 320,816 3 12 81 386 2384
% 34

13 164 KAAN ÇULHA 8C 9 8 6,33 6 4 4,67 8 2 7,33 3 1 2,67 5 4 3,67 13 4 11,67 44 23 36,34 310,487 4 13 96 446 2749
% 39

14 53 UTKU EREN EYNUR 8B 11 8 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 5 4 3,67 4 11 0,33 13 6 11,00 50 32 39,33 309,115 2 14 100 455 2792
% 40

15 80 RÜSTEM OKÇUOĞLU 8A 10 10 6,67 6 3 5,00 6 4 4,67 2 3 1,00 8 6 6,00 11 8 8,33 43 34 31,67 302,875 6 15 113 487 3016
% 43

16 198 MUHAMMED KAAN ANDIÇ8B 8 11 4,33 4 5 2,33 9 1 8,67 3 5 1,33 6 7 3,67 14 6 12,00 44 35 32,33 299,917 3 16 119 507 3132
% 44

17 96 NİSA SEZGİNLER 8C 10 7 7,67 3 6 1,00 9 0 9,00 5 3 4,00 4 4 2,67 11 7 8,67 42 27 33,01 298,392 5 17 125 517 3184
% 45

18 11 ALİ HÜKÜMDAR 8C 9 6 7,00 5 3 4,00 8 1 7,67 1 2 0,33 5 2 4,33 11 9 8,00 39 23 31,33 297,932 6 18 128 521 3198
% 45

19 467 TUĞÇE ŞENER 8B 8 12 4,00 2 8 -0,67 10 0 10,00 9 1 8,67 3 9 0,00 13 6 11,00 45 36 33,00 286,134 4 19 153 586 3594
% 51

20 13 DURU KAYIŞLIOĞLU 8B 9 11 5,33 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 4 8 1,33 10 10 6,67 45 37 32,66 283,027 5 20 162 614 3725
% 53

21 180 AYSEL YAĞCI 8B 10 7 7,67 4 4 2,67 6 3 5,00 7 3 6,00 2 2 1,33 6 11 2,33 35 30 25,00 266,249 6 21 200 733 4392
% 62

22 271 MİRAÇ ŞİRİN 8C 8 9 5,00 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 4 10 0,67 8 9 5,00 38 40 24,68 263,393 7 22 207 751 4496
% 64

23 63 ASELS ARIGEÇİLİ 8C 10 10 6,67 6 4 4,67 6 4 4,67 1 8 -1,67 3 5 1,33 7 13 2,67 33 44 18,34 254,555 8 23 228 806 4793
% 68

24 150 ECRİN ALTUN 8C 8 11 4,33 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 2 6 0,00 6 12 2,00 30 45 14,99 237,084 9 24 279 985 5502
% 78
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 8.SINIF MOZAİK TG DENEME 1 24 453 1487 7063

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,54 5 4 4,23 7 2 5,88 5 3 3,77 6 6 4,11 9 8 6,61 43 32 32,14 296,130

Okul Ortalaması 11 8 8,51 7 3 5,51 8 2 7,88 6 3 4,72 6 5 4,06 12 6 10,19 50 27 40,87 321,110

KATILIMLAR
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  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 8.SINIF MOZAİK TG DENEME 1 24 453 1487 7063

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,54 5 4 4,23 7 2 5,88 5 3 3,77 6 6 4,11 9 8 6,61 43 32 32,14 296,130

Okul Ortalaması 11 8 8,51 7 3 5,51 8 2 7,88 6 3 4,72 6 5 4,06 12 6 10,19 50 27 40,87 321,110

SINIF:  

KATILIMLAR

1 0 ZEYNEP BEREN KOCA  17 3 16,00 7 3 6,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 7 7,67 17 3 16,00 67 20 60,33 395,029 1 1 10 127 665
% 9,42
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8A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 8.SINIF MOZAİK TG DENEME 1 24 453 1487 7063

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,54 5 4 4,23 7 2 5,88 5 3 3,77 6 6 4,11 9 8 6,61 43 32 32,14 296,130

Okul Ortalaması 11 8 8,51 7 3 5,51 8 2 7,88 6 3 4,72 6 5 4,06 12 6 10,19 50 27 40,87 321,110

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 66 ÇINAR ÇELİK 8A 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 9 4 7,67 16 3 15,00 68 14 63,33 391,421 1 3 13 136 716
% 10

2 182 MURAT BAŞIBÜYÜK 8A 13 7 10,67 9 1 8,67 10 0 10,00 5 4 3,67 7 7 4,67 17 3 16,00 61 22 53,68 363,072 2 5 27 221 1253
% 18

3 83 ALPEREN GÜLEÇ 8A 13 7 10,67 4 6 2,00 10 0 10,00 3 6 1,00 9 6 7,00 17 3 16,00 56 28 46,67 358,270 3 6 29 229 1352
% 19

4 128 ÖMER BARAN YALÇIN 8A 11 9 8,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 5 1 4,67 15 5 13,33 60 16 54,67 351,440 4 7 38 256 1555
% 22

5 221 EBRAR TAYYARE 8A 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 8 5,33 12 5 10,33 58 25 49,66 348,170 5 9 43 273 1633
% 23

6 80 RÜSTEM OKÇUOĞLU 8A 10 10 6,67 6 3 5,00 6 4 4,67 2 3 1,00 8 6 6,00 11 8 8,33 43 34 31,67 302,875 6 15 113 487 3016
% 43

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 8.SINIF MOZAİK TG DENEME 1 24 453 1487 7063

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,54 5 4 4,23 7 2 5,88 5 3 3,77 6 6 4,11 9 8 6,61 43 32 32,14 296,130

Okul Ortalaması 11 8 8,51 7 3 5,51 8 2 7,88 6 3 4,72 6 5 4,06 12 6 10,19 50 27 40,87 321,110

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 208 SELVİNAZ CAN 8B 12 7 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 9 1 8,67 12 7 9,67 56 22 48,68 349,658 1 8 41 266 1593
% 23

2 53 UTKU EREN EYNUR 8B 11 8 8,33 9 1 8,67 8 2 7,33 5 4 3,67 4 11 0,33 13 6 11,00 50 32 39,33 309,115 2 14 100 455 2792
% 40

3 198 MUHAMMED KAAN ANDIÇ8B 8 11 4,33 4 5 2,33 9 1 8,67 3 5 1,33 6 7 3,67 14 6 12,00 44 35 32,33 299,917 3 16 119 507 3132
% 44

4 467 TUĞÇE ŞENER 8B 8 12 4,00 2 8 -0,67 10 0 10,00 9 1 8,67 3 9 0,00 13 6 11,00 45 36 33,00 286,134 4 19 153 586 3594
% 51

5 13 DURU KAYIŞLIOĞLU 8B 9 11 5,33 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 4 8 1,33 10 10 6,67 45 37 32,66 283,027 5 20 162 614 3725
% 53

6 180 AYSEL YAĞCI 8B 10 7 7,67 4 4 2,67 6 3 5,00 7 3 6,00 2 2 1,33 6 11 2,33 35 30 25,00 266,249 6 21 200 733 4392
% 62

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 8.SINIF MOZAİK TG DENEME 1 24 453 1487 7063

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,54 5 4 4,23 7 2 5,88 5 3 3,77 6 6 4,11 9 8 6,61 43 32 32,14 296,130

Okul Ortalaması 11 8 8,51 7 3 5,51 8 2 7,88 6 3 4,72 6 5 4,06 12 6 10,19 50 27 40,87 321,110

SINIF: 8C

KATILIMLAR

1 160 MELİKE TEP İ 8C 14 6 12,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 1 7,67 3 5 1,33 18 2 17,33 62 15 57,00 364,298 1 4 25 213 1220
% 17

2 176 ELA KOÇ 8C 13 7 10,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 1 7,67 5 4 3,67 10 6 8,00 54 20 47,34 331,136 2 11 65 344 2086
% 30

3 50 İREM ASLANBABA 8C 9 8 6,33 6 2 5,33 10 0 10,00 5 3 4,00 6 3 5,00 12 4 10,67 48 20 41,33 320,816 3 12 81 386 2384
% 34

4 164 KAAN ÇULHA 8C 9 8 6,33 6 4 4,67 8 2 7,33 3 1 2,67 5 4 3,67 13 4 11,67 44 23 36,34 310,487 4 13 96 446 2749
% 39

5 96 NİSA SEZGİNLER 8C 10 7 7,67 3 6 1,00 9 0 9,00 5 3 4,00 4 4 2,67 11 7 8,67 42 27 33,01 298,392 5 17 125 517 3184
% 45

6 11 ALİ HÜKÜMDAR 8C 9 6 7,00 5 3 4,00 8 1 7,67 1 2 0,33 5 2 4,33 11 9 8,00 39 23 31,33 297,932 6 18 128 521 3198
% 45

7 271 MİRAÇ ŞİRİN 8C 8 9 5,00 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 4 10 0,67 8 9 5,00 38 40 24,68 263,393 7 22 207 751 4496
% 64

8 63 ASELS ARIGEÇİLİ 8C 10 10 6,67 6 4 4,67 6 4 4,67 1 8 -1,67 3 5 1,33 7 13 2,67 33 44 18,34 254,555 8 23 228 806 4793
% 68

9 150 ECRİN ALTUN 8C 8 11 4,33 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 2 6 0,00 6 12 2,00 30 45 14,99 237,084 9 24 279 985 5502
% 78

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 8.SINIF MOZAİK TG DENEME 1 24 453 1487 7063

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,54 5 4 4,23 7 2 5,88 5 3 3,77 6 6 4,11 9 8 6,61 43 32 32,14 296,130

Okul Ortalaması 11 8 8,51 7 3 5,51 8 2 7,88 6 3 4,72 6 5 4,06 12 6 10,19 50 27 40,87 321,110

SINIF: 8D

KATILIMLAR

1 181 HATİCE MELEK TUTAR 8D 12 7 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 2 6,33 13 4 11,67 17 2 16,33 66 18 60,00 392,040 1 2 12 135 710
% 10

2 179 MELİS ÇÖREKLİ 8D 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 5 4 3,67 7 7 4,67 10 10 6,67 55 28 45,68 332,242 2 10 63 340 2058
% 29

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TG DENEME 1
ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BEREN KOCA 0  

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 16,00 8,51 7,54

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,00 5,51 4,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,33 7,88 5,88

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,33 4,72 3,77

Matematik 20 10 7 7,67 38 7,67 4,06 4,11

Fen 20 17 3 16,00 80 16,00 10,19 6,61

Toplam: 90 67 20 60,33 67 60,33 40,87 32,14

Sözel (TÜR) ABBABcCBCdBAcDDCDACC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) AACDbBBdbD

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) dCbADABABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) CDABAaCcDB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) bb BbCABBCB DAa d da

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) ADDaCdCBBBDAAcBDCCDA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 3 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 2 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 9 2 82
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TG DENEME 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN GÜLEÇ 83 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 10,22 8,51 7,54

Tarih 10 4 6 2,00 20 6,28 5,51 4,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,89 7,88 5,88

İngilizce 10 3 6 1,00 10 5,50 4,72 3,77

Matematik 20 9 6 7,00 35 5,89 4,06 4,11

Fen 20 17 3 16,00 80 13,16 10,19 6,61

Toplam: 90 56 28 46,67 52 49,95 40,87 32,14

Sözel (TÜR) ABadBDCBCddADDbCbdCC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) cAaDbBcCba

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) ACDADABABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) bDcBbaC cc

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT)  bCBDCABadBdDA  aa  

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) ADbDCbCBBBDAAcBDCCDA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 3 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 2 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 0 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 2 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 10 1 91
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TG DENEME 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ÇELİK 66 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,22 8,51 7,54

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,28 5,51 4,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,89 7,88 5,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,50 4,72 3,77

Matematik 20 9 4 7,67 38 5,89 4,06 4,11

Fen 20 16 3 15,00 75 13,16 10,19 6,61

Toplam: 90 68 14 63,33 70 49,95 40,87 32,14

Sözel (TÜR) DaCDcdCABcABDbBCBBAD

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) cDAACDDBBd

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCACDADABA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) DBCDABACCA

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT) C d  C d a CABBd A A

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) BDCCDAADDcCbCBBB AAc

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 8 2 73
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TG DENEME 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR TAYYARE 221 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,22 8,51 7,54

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,28 5,51 4,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,89 7,88 5,88

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,50 4,72 3,77

Matematik 20 8 8 5,33 27 5,89 4,06 4,11

Fen 20 12 5 10,33 52 13,16 10,19 6,61

Toplam: 90 58 25 49,67 55 49,95 40,87 32,14

Sözel (TÜR) ABcABbCBdBddDDDCDbCC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) AACDDBBdbc

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) ACaADABABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) CDAdAaCADB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) DCCacCbBBCabb  bdD  

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) ADccCdCBB DdAAB b DA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 1 1 50
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 8 3 73
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 0 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 0 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TG DENEME 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT BAŞIBÜYÜK 182 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 10,22 8,51 7,54

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,28 5,51 4,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,89 7,88 5,88

İngilizce 10 5 4 3,67 37 5,50 4,72 3,77

Matematik 20 7 7 4,67 23 5,89 4,06 4,11

Fen 20 17 3 16,00 80 13,16 10,19 6,61

Toplam: 90 61 22 53,67 60 49,95 40,87 32,14

Sözel (TÜR) bBBbBcbBCBcAbDDCcACC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) AACDDBBdDD

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) ACDADABABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) CcABA bAcc

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) DCBBbC BdC  b  cd bb

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) ADDDCdbBBBDAAcBDCCDA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 2 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 9 2 82
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TG DENEME 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER BARAN YALÇIN 128 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 10,22 8,51 7,54

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,28 5,51 4,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,89 7,88 5,88

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,50 4,72 3,77

Matematik 20 5 1 4,67 23 5,89 4,06 4,11

Fen 20 15 5 13,33 67 13,16 10,19 6,61

Toplam: 90 60 16 54,67 61 49,95 40,87 32,14

Sözel (TÜR) DaaccCCABacBDCBCBcdc

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) DDAACDDBBd

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCACDADABA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) DBCDABACCA

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT) bABDC               

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) BabCDAADcaCACcBBDAAA

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 4 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 2 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 9 2 82
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TG DENEME 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜSTEM OKÇUOĞLU 80 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 10,22 8,51 7,54

Tarih 10 6 3 5,00 50 6,28 5,51 4,23

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 8,89 7,88 5,88

İngilizce 10 2 3 1,00 10 5,50 4,72 3,77

Matematik 20 8 6 6,00 30 5,89 4,06 4,11

Fen 20 11 8 8,33 42 13,16 10,19 6,61

Toplam: 90 43 34 31,67 35 49,95 40,87 32,14

Sözel (TÜR) bBBAacaBdBBcbcbCDAbC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) AACDDaBdb 

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) ddDAcABABb

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) C Adb a   

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) DCBBcC a dcAD C d b 

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) ADDaCdCBdacbAcBDa DA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 0 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 0 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 1 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 6 5 55
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TG DENEME 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYSEL YAĞCI 180 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 6,56 8,51 7,54

Tarih 10 4 4 2,67 27 4,61 5,51 4,23

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,39 7,88 5,88

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,28 4,72 3,77

Matematik 20 2 2 1,33 7 2,56 4,06 4,11

Fen 20 6 11 2,33 12 8,78 10,19 6,61

Toplam: 90 35 30 25,00 28 35,17 40,87 32,14

Sözel (TÜR) DbC cCCbB ABb cCadAD

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) b cAC DcdC

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCdC AcAcA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) DdCbABAbCA

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT)   d            d A  

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) acCCDccca dd  aaDcAA

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 0 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 0 2 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 2 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 2 6 18
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 3 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TG DENEME 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU KAYIŞLIOĞLU 13 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 6,56 8,51 7,54

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,61 5,51 4,23

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,39 7,88 5,88

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,28 4,72 3,77

Matematik 20 4 8 1,33 7 2,56 4,06 4,11

Fen 20 10 10 6,67 33 8,78 10,19 6,61

Toplam: 90 45 37 32,67 36 35,17 40,87 32,14

Sözel (TÜR) ABabaDbcCcdcbDDCDdbC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) cACDDBaCDD

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) AdDbcABdBC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) CbABAbCADB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) DbCa   cdCBdbb  c   

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) cbaDCdCBcabdAcBcCCDA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 5 6 45
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TG DENEME 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED KAAN ANDIÇ 198 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 6,56 8,51 7,54

Tarih 10 4 5 2,33 23 4,61 5,51 4,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,39 7,88 5,88

İngilizce 10 3 5 1,33 13 5,28 4,72 3,77

Matematik 20 6 7 3,67 18 2,56 4,06 4,11

Fen 20 14 6 12,00 60 8,78 10,19 6,61

Toplam: 90 44 35 32,33 36 35,17 40,87 32,14

Sözel (TÜR) DaCbdCCbBacdaaBCBd a

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) bD ACcbcBd

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCACaADABA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) cBCadcb C 

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT)    ab DC aa  B dBcbA

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) BDCdDAAcDcCACBcaDAdA

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 1 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 3 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 7 4 64
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 2 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TG DENEME 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SELVİNAZ CAN 208 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 6,56 8,51 7,54

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,61 5,51 4,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,39 7,88 5,88

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,28 4,72 3,77

Matematik 20 9 1 8,67 43 2,56 4,06 4,11

Fen 20 12 7 9,67 48 8,78 10,19 6,61

Toplam: 90 56 22 48,67 54 35,17 40,87 32,14

Sözel (TÜR) DaC dCCbBBcBcCBadBAD

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) DDAAdbDBBC

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCACbADABA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) DBCbAacaCA

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT)     C D BBDC B Cd D 

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) BDbCDAADDbCbaBacD Ac

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 0 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 6 4 55
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 2 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TG DENEME 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE ŞENER 467 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 6,56 8,51 7,54

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 4,61 5,51 4,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,39 7,88 5,88

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,28 4,72 3,77

Matematik 20 3 9 0,00 0 2,56 4,06 4,11

Fen 20 13 6 11,00 55 8,78 10,19 6,61

Toplam: 90 45 36 33,00 37 35,17 40,87 32,14

Sözel (TÜR) bBaABDaBCaddaabbaAbC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) bcCDbdcdaa

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) ACDADABABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) CDABACCAbB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT)  a B a d d  bAadc b 

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) AcDaC CBcBDcAABcaCDA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 3 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 3 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 1 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 6 4 55
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TG DENEME 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU EREN EYNUR 53 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 6,56 8,51 7,54

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,61 5,51 4,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,39 7,88 5,88

İngilizce 10 5 4 3,67 37 5,28 4,72 3,77

Matematik 20 4 11 0,33 2 2,56 4,06 4,11

Fen 20 13 6 11,00 55 8,78 10,19 6,61

Toplam: 90 50 32 39,33 44 35,17 40,87 32,14

Sözel (TÜR) DbC dCCbBBcBcaBCBddD

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) DDAACDcBBC

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCdCaADABA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) cBbDAa CCb

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT)   ccbd b acCba dcAD 

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) BDadDAADbbC CBcBDAAc

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 2 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 2 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 8 2 73
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TG DENEME 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ HÜKÜMDAR 11 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 6 7,00 35 7,33 8,51 7,54

Tarih 10 5 3 4,00 40 5,00 5,51 4,23

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,26 7,88 5,88

İngilizce 10 1 2 0,33 3 3,48 4,72 3,77

Matematik 20 5 2 4,33 22 2,52 4,06 4,11

Fen 20 11 9 8,00 40 8,22 10,19 6,61

Toplam: 90 39 23 31,33 35 33,81 40,87 32,14

Sözel (TÜR) cBBcBb BC d a aC ACC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) cAbDDB  bD

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) AC ADABAaC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) d  d  C   

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) Da a     C  DA      

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) AcaaCdbBBBDAdcBcbCDA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 2 1 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 1 0 33
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 6 5 55
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TG DENEME 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASELS ARIGEÇİLİ 63 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 7,33 8,51 7,54

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,00 5,51 4,23

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,26 7,88 5,88

İngilizce 10 1 8 -1,67 -17 3,48 4,72 3,77

Matematik 20 3 5 1,33 7 2,52 4,06 4,11

Fen 20 7 13 2,67 13 8,22 10,19 6,61

Toplam: 90 33 44 18,33 20 33,81 40,87 32,14

Sözel (TÜR) ABdABbCBdaaccDaCadCC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) bcCDDBBdDa

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) dCDAcABcBb

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) Cb cbaddbc

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) b  abC   C  b     b 

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) bDDcbdacBaDAbcBcbbbA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 3 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 0 3 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 4 7 36
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TG DENEME 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ALTUN 150 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 7,33 8,51 7,54

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,00 5,51 4,23

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,26 7,88 5,88

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,48 4,72 3,77

Matematik 20 2 6 0,00 0 2,52 4,06 4,11

Fen 20 6 12 2,00 10 8,22 10,19 6,61

Toplam: 90 30 45 15,00 17 33,81 40,87 32,14

Sözel (TÜR) aaC bCCABdcBabaCBdba

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) bccACaDBBd

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) dCbCadDbBA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) DaCbcdbaCA

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT) d a  Cc   b   c   b 

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) BDCa Adcc dddccaDcAd

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 3 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 1 3 25
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 2 2 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 2 8 18
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 2 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TG DENEME 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA KOÇ 176 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 7,33 8,51 7,54

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,00 5,51 4,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,26 7,88 5,88

İngilizce 10 8 1 7,67 77 3,48 4,72 3,77

Matematik 20 5 4 3,67 18 2,52 4,06 4,11

Fen 20 10 6 8,00 40 8,22 10,19 6,61

Toplam: 90 54 20 47,33 53 33,81 40,87 32,14

Sözel (TÜR) bBBcBaCBCBBdaDDCcdCC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) AACDDBBdbD

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) ACDADABABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) CcABA CADB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT)   B D ABabB     c a 

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) dD  Cc cc DAAcBDdCDA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 2 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 0 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 5 4 45
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 1 1 33
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TG DENEME 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ASLANBABA 50 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 6,33 32 7,33 8,51 7,54

Tarih 10 6 2 5,33 53 5,00 5,51 4,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,26 7,88 5,88

İngilizce 10 5 3 4,00 40 3,48 4,72 3,77

Matematik 20 6 3 5,00 25 2,52 4,06 4,11

Fen 20 12 4 10,67 53 8,22 10,19 6,61

Toplam: 90 48 20 41,33 46 33,81 40,87 32,14

Sözel (TÜR) DbCadCCAB cBc BCdcd 

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) b AACDDBc 

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCACDADABA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) DcCbd A CA

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT)     a  C c C B d  DA

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) BcbCDAADDb A Bc D AA

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 2 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 1 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 1 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 1 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 6 2 55
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 0 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TG DENEME 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ÇULHA 164 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 6,33 32 7,33 8,51 7,54

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,00 5,51 4,23

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,26 7,88 5,88

İngilizce 10 3 1 2,67 27 3,48 4,72 3,77

Matematik 20 5 4 3,67 18 2,52 4,06 4,11

Fen 20 13 4 11,67 58 8,22 10,19 6,61

Toplam: 90 44 23 36,33 40 33,81 40,87 32,14

Sözel (TÜR) bBcABbb aBc aDbC ACC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) AAbDDBcCcb

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) ACDbDABABd

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) d  B    DB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) DC a a B       Aa b 

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) ADbDC CBBaDAAA ca DA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 3 1 75
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 0 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 10 0 91
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 1 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TG DENEME 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE TEP İ 160 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 7,33 8,51 7,54

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,00 5,51 4,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,26 7,88 5,88

İngilizce 10 8 1 7,67 77 3,48 4,72 3,77

Matematik 20 3 5 1,33 7 2,52 4,06 4,11

Fen 20 18 2 17,33 87 8,22 10,19 6,61

Toplam: 90 62 15 57,00 63 33,81 40,87 32,14

Sözel (TÜR) bBBdBDCBCBcAbDDCadCC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) AACDDBBCDD

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) ACaADABABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) CcABA CADB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) b   bC B        d db

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) ADDDCACBBBDbAABDdCDA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 3 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 1 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 3 0 75
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 10 1 91
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TG DENEME 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ ŞİRİN 271 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 7,33 8,51 7,54

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,00 5,51 4,23

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,26 7,88 5,88

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,48 4,72 3,77

Matematik 20 4 10 0,67 3 2,52 4,06 4,11

Fen 20 8 9 5,00 25 8,22 10,19 6,61

Toplam: 90 38 40 24,67 27 33,81 40,87 32,14

Sözel (TÜR) DbC cdCcBacBb BCBa b

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) DDAACbDdad

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BbAdcAbABA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) DcCDddAaCA

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT)  cd   bC abaAa dc Dd

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) dcd c AabcC CBBcDAAc

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 1 2 33

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 2 2 50
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 8 2 73
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 0 3 0
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 0 2 0
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TG DENEME 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA SEZGİNLER 96 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 7,33 8,51 7,54

Tarih 10 3 6 1,00 10 5,00 5,51 4,23

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 7,26 7,88 5,88

İngilizce 10 5 3 4,00 40 3,48 4,72 3,77

Matematik 20 4 4 2,67 13 2,52 4,06 4,11

Fen 20 11 7 8,67 43 8,22 10,19 6,61

Toplam: 90 42 27 33,00 37 33,81 40,87 32,14

Sözel (TÜR) bBBcBD BdBddDDa  dCC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) bdC DcBdba

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) AC ADABABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) C bBb CADc

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) Da  bC B        d b 

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) AcDbC bdcBDAAA cbCDA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 1 2 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 0 3 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 0 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 1 1 50
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 0 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 2 1 50
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 5 5 45
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 1 1 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 3 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 1 1 33
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TG DENEME 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE MELEK TUTAR 181 8D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 10,84 8,51 7,54

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,00 5,51 4,23

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,34 7,88 5,88

İngilizce 10 7 2 6,33 63 5,00 4,72 3,77

Matematik 20 13 4 11,67 58 8,17 4,06 4,11

Fen 20 17 2 16,33 82 11,50 10,19 6,61

Toplam: 90 66 18 60,00 67 52,84 40,87 32,14

Sözel (TÜR) DbC dCCbBBABDCBdBddb

Cevap Anh. B DDCDACCABBABDCBCBBAD

Sözel (TAR) DDbACDDBBd

Cevap Anh. B DDAACDDBBC

Sözel (DİN) BCACbADABA

Cevap Anh. B BCACDADABA

Sözel (İNG) DBCD cAaCA

Cevap Anh. B DBCDABACCA

Sayısal (MAT) CAd  dDCBaDCABdCBAD 

Cevap Anh. B CABDCCDC4BDCABBCBADA

Sayısal (FEN) BDdCDAAD DCACBBBDAAc

Cevap Anh. B BDCCDAADDDCACBBBDAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 1 1 33
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 3 1 75
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 3 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 2 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 1 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 11 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 3 0 100
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF MOZAİK TG DENEME 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS ÇÖREKLİ 179 8D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,84 8,51 7,54

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,00 5,51 4,23

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,34 7,88 5,88

İngilizce 10 5 4 3,67 37 5,00 4,72 3,77

Matematik 20 7 7 4,67 23 8,17 4,06 4,11

Fen 20 10 10 6,67 33 11,50 10,19 6,61

Toplam: 90 55 28 45,67 51 52,84 40,87 32,14

Sözel (TÜR) bBaABbCBCdBADDaCaACC

Cevap Anh. A ABBABDCBCBBADDDCDACC

Sözel (TAR) AACDDBBdDD

Cevap Anh. A AACDDBBCDD

Sözel (DİN) ACDADABABC

Cevap Anh. A ACDADABABC

Sözel (İNG) C ccbaCADB

Cevap Anh. A CDABACCADB

Sayısal (MAT) aC B abB dBAbA  c a 

Cevap Anh. A DC4BDCABBCBADACABDCC

Sayısal (FEN) bDbaddaBccDAAABcaCDA

Cevap Anh. A ADDDCACBBBDAAABDCCDA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 3 2 1 67
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100
Medya metinlerini analiz eder. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 3 2 1 67

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 4 4 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 4 4 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 2 2 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.3 2 0 67
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 4 1 3 25
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 2 1 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 2 1 0 50
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 2 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 11 5 6 45
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 2 0 2 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 3 2 1 67
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir. 3 2 1 67
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
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