
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 590 514 1900 29373

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,78 6 4 4,41 6 3 5,20 5 3 3,69 8 7 5,93 8 9 4,61 44 32 33,62 303,670

Okul Ortalaması 13 6 10,65 6 4 4,84 6 3 5,23 5 3 3,96 8 7 5,93 9 8 5,98 47 32 36,59 315,050

KATILIMLAR

1 336 MURAT UTKU YÜCEL 7B 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 20 0 20,00 18 2 17,33 86 4 84,67 482,109 1 1 1 19 284
% 0,97

2 311 DENİZ ERYILMAZ 7A 20 0 20,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 20 0 20,00 18 2 17,33 84 6 82,00 480,550 1 2 2 22 325
% 1,11

3 320 ALİ OSMAN ÇÖZLİ 7A 20 0 20,00 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 20 0 20,00 18 2 17,33 83 7 80,66 478,628 2 3 3 27 370
% 1,26

4 356 GÖKAY YİĞİT AYDOĞAN7B 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 20 0 20,00 18 2 17,33 84 6 82,00 477,498 2 4 4 31 395
% 1,34

5 408 NURBANU ÇETİN 7D 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 17 1 16,67 17 3 16,00 83 5 81,34 466,574 1 5 7 60 836
% 2,85

6 321 EYE AYOUB 7A 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 19 1 18,67 18 2 17,33 80 10 76,66 457,560 3 6 10 85 1320
% 4,49

7 371 ENES TAHA ÇAKIR 7C 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 16 4 14,67 18 2 17,33 80 10 76,67 452,791 1 7 11 108 1639
% 5,58

8 389 GÜL SENA ÇULHA 7C 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 19 1 18,67 15 5 13,33 77 13 72,66 445,819 2 8 14 135 2093
% 7,13

9 372 BURAK DEMİRKOL 7C 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 16 4 14,67 16 4 14,67 78 12 74,01 442,181 3 9 16 160 2347
% 7,99

10 407 ESLEM NUR BALIKÇI 7D 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 16 3 15,00 18 2 17,33 77 12 73,00 440,958 2 10 17 165 2419
% 8,24

11 388 ELİF HAZAL ALADAĞ 7C 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 4 6 2,00 17 1 16,67 16 4 14,67 72 16 66,68 430,406 4 11 18 213 3096
% 11

12 391 AYTEN NUR CERİT 7D 19 1 18,67 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 14 4 12,67 14 5 12,33 72 15 67,00 419,730 3 12 25 260 3901
% 13

13 368 NAZLI TEPSİ 7C 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 13 6 11,00 18 2 17,33 73 16 67,67 413,780 5 13 30 299 4372
% 15

14 0 ANIL CAN ŞENYUVA 7C 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 13 5 11,33 15 5 13,33 69 19 62,66 407,884 6 14 32 330 4768
% 16

15 36500 SİRAC KEÇE 7C 12 8 9,33 9 1 8,67 5 5 3,33 10 0 10,00 17 2 16,33 16 4 14,67 69 20 62,33 404,027 7 15 34 355 5092
% 17

16 378 HAZAL KARACA 7C 18 2 17,33 6 3 5,00 10 0 10,00 7 1 6,67 14 4 12,67 12 5 10,33 67 15 62,00 403,723 8 16 35 357 5111
% 17

17 386 DEHA GÜRLEK 7A 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 11 4 9,67 16 3 15,00 70 14 65,33 400,686 4 17 37 377 5367
% 18

18 390 ZEYNEP CANGÜVEN 7D 17 2 16,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 2 5,33 12 3 11,00 14 2 13,33 64 14 59,32 398,405 4 18 39 387 5582
% 19

19 385 ZEHRA ÇAĞLAR 7C 18 2 17,33 6 2 5,33 7 3 6,00 8 1 7,67 14 5 12,33 13 7 10,67 66 20 59,33 398,310 9 19 41 389 5593
% 19

20 305 ALİ ASLAN AKGÖLLÜ 7A 18 2 17,33 8 1 7,67 9 1 8,67 6 4 4,67 12 7 9,67 14 4 12,67 67 19 60,68 398,028 5 20 42 394 5616
% 19

21 303 YALIN AKBATUR 7A 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 13 3 12,00 12 8 9,33 66 20 59,33 391,740 6 21 45 429 6137
% 21

22 258 AZRA KIZIL 7C 16 3 15,00 8 2 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 14 3 13,00 13 7 10,67 62 24 54,00 386,598 10 22 50 460 6533
% 22

23 328 MİNA SUDE GÜNGÖR 7A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 10 6,67 12 8 9,33 68 22 60,67 381,440 7 23 54 487 6952
% 24

24 438 AZRA DEMİRTAŞ 7D 17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 12 4 10,67 10 9 7,00 64 21 57,01 378,144 5 24 63 519 7253
% 25

25 335 RÜYA AKYÜZ 7B 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 0 9,00 7 7 4,67 12 5 10,33 64 16 58,67 371,099 3 25 65 553 7807
% 27

26 331 BAŞAK AKDAMAR 7B 17 3 16,00 7 3 6,00 9 1 8,67 6 1 5,67 7 3 6,00 11 6 9,00 57 17 51,34 359,951 4 26 74 607 8783
% 30

27 476 YİĞİT İŞLEK 7D 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 11 7 8,67 10 9 7,00 60 27 51,01 359,558 6 27 75 608 8804
% 30

28 409 GÜRKAN AVCI 7D 16 4 14,67 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 9 9 6,00 13 7 10,67 60 28 50,67 359,044 7 28 76 612 8848
% 30

29 355 ELANUR BELUK 7B 16 2 15,33 5 3 4,00 10 0 10,00 6 2 5,33 7 7 4,67 12 4 10,67 56 18 50,00 355,975 5 29 82 623 9137
% 31

30 381 CİHAN KAYRA IRGAŞ 7C 14 4 12,67 6 2 5,33 7 3 6,00 10 0 10,00 9 4 7,67 11 5 9,33 57 18 51,00 355,909 11 30 83 624 9144
% 31

31 308 NİSANUR UYGUN 7A 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 4 4 2,67 8 8 5,33 10 9 7,00 57 26 48,33 352,391 8 31 89 643 9469
% 32

32 364 FİLİZ EYLÜL KANBUR 7C 12 5 10,33 6 3 5,00 8 1 7,67 5 4 3,67 15 1 14,67 7 10 3,67 53 24 45,01 349,467 12 32 96 663 9714
% 33

33 344 İKBAL DEMİR 7B 16 4 14,67 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 8 7 5,67 9 7 6,67 57 24 49,01 346,523 6 33 102 687 9996
% 34
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 590 514 1900 29373

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,78 6 4 4,41 6 3 5,20 5 3 3,69 8 7 5,93 8 9 4,61 44 32 33,62 303,670

Okul Ortalaması 13 6 10,65 6 4 4,84 6 3 5,23 5 3 3,96 8 7 5,93 9 8 5,98 47 32 36,59 315,050

KATILIMLAR

34 334 NURHİLAL BORA 7B 16 4 14,67 6 4 4,67 9 1 8,67 7 2 6,33 7 2 6,33 9 11 5,33 54 24 46,00 340,470 7 34 113 723 10541
% 36

35 351 MURAT GÜLER 7B 14 6 12,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 10 8 7,33 10 8 7,33 55 31 44,66 339,259 8 35 115 726 10640
% 36

36 396 MİNA CA NOLAT 7D 17 2 16,33 8 2 7,33 8 2 7,33 2 1 1,67 6 0 6,00 5 1 4,67 46 8 43,33 338,222 8 36 117 734 10742
% 37

37 377 HATİCE KESGİN 7C 14 6 12,00 6 2 5,33 8 2 7,33 3 3 2,00 12 2 11,33 5 7 2,67 48 22 40,66 334,401 13 37 129 764 11082
% 38

38 330 DEFNE YALIM 7A 13 4 11,67 6 3 5,00 8 2 7,33 6 2 5,33 9 6 7,00 8 7 5,67 50 24 42,00 329,154 9 38 135 796 11559
% 39

39 350 SUDENAZ SEDEFOĞLU7B 14 6 12,00 6 4 4,67 6 4 4,67 2 4 0,67 7 8 4,33 13 5 11,33 48 31 37,67 327,645 9 39 136 806 11703
% 40

40 343 ERAY ORDU 7B 11 9 8,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 12 4,00 13 7 10,67 56 34 44,67 326,477 10 40 138 812 11817
% 40

41 376 KAĞAN ÖZDAŞ 7C 15 5 13,33 3 7 0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 8 10 4,67 12 8 9,33 50 38 37,33 326,475 14 41 139 813 11818
% 40

42 392 BERAT EFE YILMAZ 7D 14 4 12,67 8 2 7,33 4 5 2,33 10 0 10,00 8 4 6,67 7 11 3,33 51 26 42,33 324,728 9 42 143 823 11957
% 41

43 324 DURAN EFE YENEL 7A 16 4 14,67 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 7 10 3,67 9 10 5,67 52 34 40,68 324,438 10 43 145 826 11978
% 41

44 322 GAYS BAKRAN 7A 15 5 13,33 7 3 6,00 7 2 6,33 5 5 3,33 5 11 1,33 11 9 8,00 50 35 38,32 315,675 11 44 165 886 12842
% 44

45 398 LÜTFİ YILMAZ KARAKAŞ7C 12 8 9,33 7 2 6,33 5 4 3,67 3 7 0,67 10 3 9,00 6 3 5,00 43 27 34,00 314,737 15 45 168 889 12937
% 44

46 410 BEREN BAR 7D 17 2 16,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 3 10 -0,33 4 7 1,67 49 24 41,00 308,193 10 46 181 947 13602
% 46

47 406 EDA ATASEVER 7D 12 8 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 4 3 3,00 5 6 3,00 9 6 7,00 46 27 36,99 306,689 11 47 185 964 13762
% 47

48 316 FATMANUR ÇETİN 7A 15 5 13,33 6 4 4,67 7 2 6,33 2 7 -0,33 7 8 4,33 7 12 3,00 44 38 31,33 302,204 12 48 192 998 14204
% 48

49 379 ELANUR ATICI 7C 13 7 10,67 6 4 4,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 9 4,00 10 9 7,00 44 41 30,34 301,726 16 49 193 1004 14249
% 49

50 440 EMİR UĞUR 7B 11 5 9,33 6 2 5,33 8 2 7,33 5 1 4,67 5 4 3,67 6 4 4,67 41 18 35,00 299,794 11 50 196 1020 14449
% 49

51 329 MÜSLÜM COŞKUN 7A 18 2 17,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 8 10 4,67 46 42 32,01 299,792 13 51 197 1021 14451
% 49

52 341 NURSENA TEKİN 7B 16 4 14,67 7 2 6,33 5 2 4,33 4 3 3,00 3 4 1,67 6 12 2,00 41 27 32,00 295,786 12 52 204 1051 14835
% 51

53 348 EGE 7B 14 6 12,00 5 5 3,33 4 6 2,00 8 2 7,33 8 7 5,67 3 12 -1,00 42 38 29,33 288,895 13 53 216 1102 15518
% 53

54 375 İREM SU DALKILIÇ 7C 10 5 8,33 5 3 4,00 5 4 3,67 3 4 1,67 5 5 3,33 9 8 6,33 37 29 27,33 287,061 17 54 218 1112 15693
% 53

55 361 ŞEBNEM LEBA 7B 12 8 9,33 4 6 2,00 4 5 2,33 4 6 2,00 9 9 6,00 7 11 3,33 40 45 24,99 286,479 14 55 219 1116 15740
% 54

56 399 YAĞIZ ÖZKUMSALCI 7D 12 8 9,33 7 1 6,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 6 9 3,00 6 8 3,33 40 37 27,66 283,236 12 56 223 1146 16093
% 55

57 318 BERFİN YAMAN 7A 9 10 5,67 6 3 5,00 6 4 4,67 7 3 6,00 7 8 4,33 7 10 3,67 42 38 29,34 280,547 14 57 226 1164 16364
% 56

58 387 ECRİN KIRILMAZ 7C 11 5 9,33 5 3 4,00 3 6 1,00 1 9 -2,00 6 5 4,33 6 4 4,67 32 32 21,33 278,856 18 58 233 1178 16551
% 56

59 304 İNCİ SOYTÜRK 7A 10 10 6,67 7 3 6,00 7 2 6,33 4 3 3,00 9 10 5,67 3 11 -0,67 40 39 27,00 274,142 15 59 242 1213 16995
% 58

60 367 ELİF SAĞLAM 7C 12 6 10,00 4 2 3,33 4 4 2,67 4 3 3,00 5 10 1,67 5 10 1,67 34 35 22,34 267,103 19 60 257 1268 17705
% 60

61 369 SİNA AY 7C 11 6 9,00 4 3 3,00 5 3 4,00 5 3 4,00 5 9 2,00 4 9 1,00 34 33 23,00 265,325 20 61 259 1275 17913
% 61

62 315 PELİN KAYA 7A 10 10 6,67 7 3 6,00 7 2 6,33 4 4 2,67 8 11 4,33 3 13 -1,33 39 43 24,67 264,862 16 62 261 1277 17968
% 61

63 358 AYŞEMELEK DAĞLI 7B 9 7 6,67 3 6 1,00 6 4 4,67 5 3 4,00 7 11 3,33 6 13 1,67 36 44 21,34 262,264 15 63 270 1303 18236
% 62

64 0 GANİ ALBAYRAK  10 10 6,67 7 3 6,00 9 1 8,67 2 8 -0,67 6 12 2,00 5 15 0,00 39 49 22,67 258,379 1 64 281 1332 18656
% 64

65 339 MERCAN SOYTÜRK 7B 13 7 10,67 3 7 0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 2 18 -4,00 9 11 5,33 38 52 20,67 257,006 16 65 286 1346 18814
% 64

66 402 İPEK ŞAHBAZ 7D 10 10 6,67 6 4 4,67 0 9 -3,00 5 4 3,67 6 5 4,33 3 12 -1,00 30 44 15,34 248,414 13 66 307 1420 19683
% 67
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 590 514 1900 29373

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,78 6 4 4,41 6 3 5,20 5 3 3,69 8 7 5,93 8 9 4,61 44 32 33,62 303,670

Okul Ortalaması 13 6 10,65 6 4 4,84 6 3 5,23 5 3 3,96 8 7 5,93 9 8 5,98 47 32 36,59 315,050

KATILIMLAR

67 332 ALİ BELİ K 7B 7 13 2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 7 13 2,67 8 12 4,00 35 55 16,67 247,682 17 67 310 1424 19758
% 67

68 353 AYLİN  METİN 7B 13 5 11,33 4 6 2,00 7 3 6,00 1 2 0,33 1 9 -2,00 4 14 -0,67 30 39 16,99 246,190 18 68 315 1432 19912
% 68

69 395 İREM BERKTAŞ 7D 10 10 6,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 31 59 11,33 235,263 14 69 338 1501 21070
% 72

70 472 HAMİD AKSU 7A 5 5 3,33 3 4 1,67 3 2 2,33 2 0 2,00 2 5 0,33 6 9 3,00 21 25 12,66 233,710 17 70 344 1514 21210
% 72

71 342 HÜMEYRA TA KALA 7B 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 8 2 7,33 7 13 2,67 6 14 1,33 33 57 14,00 233,226 19 71 349 1520 21270
% 72

72 373 İLYAS ASLAN 7C 9 11 5,33 6 4 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 22 28 12,66 231,635 21 72 353 1531 21433
% 73

73 301 CANS UERDOĞAN 7A 8 9 5,00 2 5 0,33 2 6 0,00 6 3 5,00 5 7 2,67 1 12 -3,00 24 42 10,00 226,069 18 73 370 1567 22023
% 75

74 383 YUSUF EL FARİZ 7C 8 12 4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 28 62 7,33 222,875 22 74 382 1595 22384
% 76

75 362 İREMSU KILIÇVUR 7C 8 12 4,00 7 3 6,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 17 -3,67 7 13 2,67 31 58 11,67 221,469 23 75 390 1607 22532
% 77

76 374 HASAN AYAZ KÖSE 7C 11 9 8,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 14 0,33 3 17 -2,67 27 62 6,33 221,228 24 76 392 1610 22559
% 77

77 397 MURAT KÖMÜRCÜ 7D 6 4 4,67 2 3 1,00 2 1 1,67 1 6 -1,00 11 14 6,34 216,656 15 77 404 1638 23113
% 79

78 300 EGE BUDAYBEY 7A 12 8 9,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 10 0,67 1 16 -4,33 22 59 2,34 216,025 19 78 407 1642 23187
% 79

79 414 BARAN AKGÜMÜŞ 7D 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 25 65 3,34 210,316 16 79 422 1679 23860
% 81

80 317 ALİ BUĞRA KÖSELER 7A 3 17 -2,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 11 9 8,00 20 60 -0,01 199,643 20 80 452 1754 25351
% 86

81 363 YİĞİT KARAER 7C 5 10 1,67 2 8 -0,67 1 4 -0,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 15 45 0,00 198,370 25 81 457 1761 25528
% 87

82 413 CEYLİN DOĞAN 7D 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 21 69 -2,00 196,550 17 82 465 1776 25812
% 88

83 261 HÜSEYİN BERKE K ZIL 7A 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 16 44 1,33 196,392 21 83 466 1777 25824
% 88

84 326 EMRE BOZKURT 7A 4 16 -1,33 6 4 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 4 15 -1,00 26 63 5,01 195,843 22 84 470 1783 25900
% 88

85 416 MUHAMMEDNUR ELCELU7A 4 15 -1,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 7 -0,33 7 13 2,67 3 17 -2,67 20 68 -2,67 191,616 23 85 479 1808 26473
% 90

86 302 HASAN YILDIZ 7A 6 14 1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 1 19 -5,33 22 68 -0,67 190,409 24 86 481 1815 26639
% 91

87 306 SAMET ESEN 7A 7 13 2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 0 3 -1,00 2 18 -4,00 4 16 -1,33 21 62 0,34 189,538 25 87 483 1818 26768
% 91

88 401 RÜM*S A ÇARIK 7D 3 17 -2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 10 40 -3,34 184,585 18 88 487 1837 27477
% 94

89 441 BUĞRA MAVRUZ 7D 5 15 0,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 18 -4,00 3 17 -2,67 18 62 -2,67 174,692 19 89 498 1871 28460
% 97

90 345 ED       *MTHİMU* 7B 3 16 -2,33 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 18 -5,00 4 15 -1,00 19 68 -3,67 168,362 20 90 504 1880 28846
% 98

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 590 514 1900 29373

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,78 6 4 4,41 6 3 5,20 5 3 3,69 8 7 5,93 8 9 4,61 44 32 33,62 303,670

Okul Ortalaması 13 6 10,65 6 4 4,84 6 3 5,23 5 3 3,96 8 7 5,93 9 8 5,98 47 32 36,59 315,050

KATILIMLAR
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SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GANİ ALBAYRAK 0  

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 6,67 10,65 9,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,00 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 5,23 5,20

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 -0,67 3,96 3,69

Matematik 20 6 12 2,00 10 2,00 5,93 5,93

Fen 20 5 15 0,00 0 0,00 5,98 4,61

Toplam: 90 39 49 22,67 25 22,67 36,59 33,62

Sözel (TÜR) bcDaADcBBCadAaCBaDac

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) AcdADDdBCB

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) ACDCBCDCBa

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) bdaabdaCAa

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) ACbcdbccaA aC dcABbc

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) aBadBbCBAdbcddabbcad

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ASLAN AKGÖLLÜ 305 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 9,79 10,65 9,78

Tarih 10 8 1 7,67 77 4,47 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,03 5,23 5,20

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,59 3,96 3,69

Matematik 20 12 7 9,67 48 5,24 5,93 5,93

Fen 20 14 4 12,67 63 4,99 5,98 4,61

Toplam: 90 67 19 60,67 67 33,09 36,59 33,62

Sözel (TÜR) CdDaADABBCDBACCBCDCD

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) A CADDCBdB

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) ACDbBCDCBD

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) DcaaCcDCAB

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) bCcBaCc ccDBCDBAABaB

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) DBCaBDCBAAdD CDcd DB

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 0 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ BUĞRA KÖSELER 317 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 9,79 10,65 9,78

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 4,47 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 5,03 5,23 5,20

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 5,24 5,93 5,93

Fen 20 11 9 8,00 40 4,99 5,98 4,61

Toplam: 90 20 60 0,00 0 33,09 36,59 33,62

Sözel (TÜR) bAcaADdadbcabdbcbcdb

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) cAbAcbddda

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) cbadaCbaac

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sayısal (MAT) AbdaCbdacccdacabbccB

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) DBCadbdBcdADBCDAbAca

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 0 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0
Students will be able to make suggestions. 2 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ OSMAN ÇÖZLİ 320 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 9,79 10,65 9,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,47 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,03 5,23 5,20

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,59 3,96 3,69

Matematik 20 20 0 20,00 100 5,24 5,93 5,93

Fen 20 18 2 17,33 87 4,99 5,98 4,61

Toplam: 90 83 7 80,67 90 33,09 36,59 33,62

Sözel (TÜR) CADDADABBCDBACCBCDCD

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) AdCAbDdBCB

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) ACDCBCDCBD

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) DBCcCADCdB

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) ACABCCBDDADBCDBAABDB

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) DBCCBcCBAAADBCDAbADB

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN YAMAN 318 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 9,79 10,65 9,78

Tarih 10 6 3 5,00 50 4,47 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,03 5,23 5,20

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,59 3,96 3,69

Matematik 20 7 8 4,33 22 5,24 5,93 5,93

Fen 20 7 10 3,67 18 4,99 5,98 4,61

Toplam: 90 42 38 29,33 33 33,09 36,59 33,62

Sözel (TÜR)  dbaADcBdCcBAadBCDdb

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) AAdADbCd B

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) cCDbcCDdBD

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) DBbBCADadB

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) AdbBaC  DcDc a cbBD 

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) aBdCaDac dcD d bCAcB

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CANS UERDOĞAN 301 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 9,79 10,65 9,78

Tarih 10 2 5 0,33 3 4,47 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 2 6 0,00 0 5,03 5,23 5,20

İngilizce 10 6 3 5,00 50 3,59 3,96 3,69

Matematik 20 5 7 2,67 13 5,24 5,93 5,93

Fen 20 1 12 -3,00 -15 4,99 5,98 4,61

Toplam: 90 24 42 10,00 11 33,09 36,59 33,62

Sözel (TÜR) dBCbaAaCBCDCcd c ca 

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) Ac  c cbcC

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) cdacAC dd 

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) BCADbdcD C

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) abA cAc CD   B ca c 

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) c bcbbAb dc b  a dd 

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 0 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE YALIM 330 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 9,79 10,65 9,78

Tarih 10 6 3 5,00 50 4,47 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,03 5,23 5,20

İngilizce 10 6 2 5,33 53 3,59 3,96 3,69

Matematik 20 9 6 7,00 35 5,24 5,93 5,93

Fen 20 8 7 5,67 28 4,99 5,98 4,61

Toplam: 90 50 24 42,00 47 33,09 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BBCDBACCBCDdb d  dDA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) ADbC bBAcC

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) DdBDcCDCBC

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) BC D dBDBb

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) abAba DBCDBA B daC  

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) cDCBAdAD  c b  BaBdb

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 0 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DEHA GÜRLEK 386 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 9,79 10,65 9,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,47 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,03 5,23 5,20

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,59 3,96 3,69

Matematik 20 11 4 9,67 48 5,24 5,93 5,93

Fen 20 16 3 15,00 75 4,99 5,98 4,61

Toplam: 90 70 14 65,33 73 33,09 36,59 33,62

Sözel (TÜR) bdbaADABBCDBAbCBCDCD

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) AACAbDCdCB

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) ACDCBCDCBD

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) DBCBCADCAB

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) AC cCC  cAaBCDBAd  B

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) DdCaBDCaAA DBCDACADB

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ERYILMAZ 311 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 9,79 10,65 9,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,47 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,03 5,23 5,20

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,59 3,96 3,69

Matematik 20 20 0 20,00 100 5,24 5,93 5,93

Fen 20 18 2 17,33 87 4,99 5,98 4,61

Toplam: 90 84 6 82,00 91 33,09 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BBCDBACCBCDCDCADDADA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) ADDdBCBAAb

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) DCBDcCDCBC

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) BCcDCABDBC

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) BAACDADBCDBAABDBCCBD

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) BDCBAAADBCDdCcDBDBCC

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DURAN EFE YENEL 324 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 9,79 10,65 9,78

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,47 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,03 5,23 5,20

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,59 3,96 3,69

Matematik 20 7 10 3,67 18 5,24 5,93 5,93

Fen 20 9 10 5,67 28 4,99 5,98 4,61

Toplam: 90 52 34 40,67 45 33,09 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BcCaBACCBdDCaCADDADA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) AaDdBCBcdC

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) aCBDAdDCBC

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) dCdDCdBDaC

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) ccbCDAbBbDdA c  Cadb

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) BbCBAAbadCDdb adcBdC

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE BUDAYBEY 300 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 9,79 10,65 9,78

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,47 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 5,03 5,23 5,20

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 3,59 3,96 3,69

Matematik 20 4 10 0,67 3 5,24 5,93 5,93

Fen 20 1 16 -4,33 -22 4,99 5,98 4,61

Toplam: 90 22 59 2,33 3 33,09 36,59 33,62

Sözel (TÜR) dBCbaAaCBCDCDaAcDcDb

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) dabCaCdcAd

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) abBDbacacb

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) abdcdcabdd

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) ddA D bada  cdDa  cD

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) caCcddccaabd dad c a

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE BOZKURT 326 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 9,79 10,65 9,78

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,47 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,03 5,23 5,20

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,59 3,96 3,69

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 5,24 5,93 5,93

Fen 20 4 15 -1,00 -5 4,99 5,98 4,61

Toplam: 90 26 63 5,00 6 33,09 36,59 33,62

Sözel (TÜR) CccbbDAadbcdcaddb*Ca

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) cACbcDCBCc

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) dbaCBbbCaD

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) DaCBabDabd

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) dCdaCbdccbaBabcdcBac

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) bddaBcaBcAdD accbdbd

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYE AYOUB 321 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 9,79 10,65 9,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,47 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,03 5,23 5,20

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,59 3,96 3,69

Matematik 20 19 1 18,67 93 5,24 5,93 5,93

Fen 20 18 2 17,33 87 4,99 5,98 4,61

Toplam: 90 80 10 76,67 85 33,09 36,59 33,62

Sözel (TÜR) CADDADABBCadACCBdDCD

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) AACAbDdBCB

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) cCbCBCDCBD

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) DBCBCADCAB

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) ACABCCBDDADBCDBAABaB

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) DBCCBDCaAAADBCDcCADB

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR ÇETİN 316 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 9,79 10,65 9,78

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,47 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,03 5,23 5,20

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 3,59 3,96 3,69

Matematik 20 7 8 4,33 22 5,24 5,93 5,93

Fen 20 7 12 3,00 15 4,99 5,98 4,61

Toplam: 90 44 38 31,33 35 33,09 36,59 33,62

Sözel (TÜR) acDDADABBCcdAbCBCDCD

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) AcCAbcCaCB

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) ACDdBCc BD

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) D acbcDddd

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) AacBC ccacadCDB  B  

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) bdCCBbCcAAAaddcc dad

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GAYS BAKRAN 322 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 9,79 10,65 9,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,47 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,03 5,23 5,20

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,59 3,96 3,69

Matematik 20 5 11 1,33 7 5,24 5,93 5,93

Fen 20 11 9 8,00 40 4,99 5,98 4,61

Toplam: 90 50 35 38,33 43 33,09 36,59 33,62

Sözel (TÜR) dBbDBAdCBCDCDaADDADc

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) AacCBCBAdC

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) DCB AbDCBb

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) cCccCABDcb

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) Bc   cDBdc cbcDBabdc

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) acCBAbAacCcACdDdDBCd

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMİD AKSU 472 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 5 3,33 17 9,79 10,65 9,78

Tarih 10 3 4 1,67 17 4,47 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 3 2 2,33 23 5,03 5,23 5,20

İngilizce 10 2 0 2,00 20 3,59 3,96 3,69

Matematik 20 2 5 0,33 2 5,24 5,93 5,93

Fen 20 6 9 3,00 15 4,99 5,98 4,61

Toplam: 90 21 25 12,67 14 33,09 36,59 33,62

Sözel (TÜR)  BCa    a Da a D Aa 

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) Ac CdC d d

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) DbB    Cd 

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG)     C B   

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) B   bc  dbB     a   

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) dbbBbA a C cd D DaCa

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 0 0
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 0 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0
Students will be able to make suggestions. 2 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN YILDIZ 302 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 9,79 10,65 9,78

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,47 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 5,03 5,23 5,20

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,59 3,96 3,69

Matematik 20 6 14 1,33 7 5,24 5,93 5,93

Fen 20 1 19 -5,33 -27 4,99 5,98 4,61

Toplam: 90 22 68 -0,67 -1 33,09 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BBdaccbdaCbdbdcbDAaA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) AaDbcaBcdC

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) abcDcbabcd

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) BCdaCdBaad

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) BcACacbadbaAbaaBCdaa

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) acbcdcdbBaccbbaaccdd

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN BERKE K ZIL 261 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 9,79 10,65 9,78

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,47 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 5,03 5,23 5,20

Fen 20 3 17 -2,67 -13 4,99 5,98 4,61

Toplam: 90 16 44 1,33 1 33,09 36,59 33,62

Sözel (TÜR) acDbADbBcacBcaddbaCa

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) AAbAcaCcad

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) ACDacbabab

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sayısal (FEN) acdadbadAbcDadadabDa

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 0 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0
Students will be able to make suggestions. 2 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ SOYTÜRK 304 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 9,79 10,65 9,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,47 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,03 5,23 5,20

İngilizce 10 4 3 3,00 30 3,59 3,96 3,69

Matematik 20 9 10 5,67 28 5,24 5,93 5,93

Fen 20 3 11 -0,67 -3 4,99 5,98 4,61

Toplam: 90 40 39 27,00 30 33,09 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BBbcBbCdBdDdDbAccbDA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) ADbdBCBAAd

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) DCBDdd CBC

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) cC Da cDB 

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) dbAbDbDcCDabABDdddB 

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) caCc dc cd  C  cDcda

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 0 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA SUDE GÜNGÖR 328 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 9,79 10,65 9,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,47 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,03 5,23 5,20

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,59 3,96 3,69

Matematik 20 10 10 6,67 33 5,24 5,93 5,93

Fen 20 12 8 9,33 47 4,99 5,98 4,61

Toplam: 90 68 22 60,67 67 33,09 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BBCDBACCBdDCDCADDADb

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) AaDCBCBAAC

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) DCBDACDCBC

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) aCADCABDBC

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) BdACbAbBCDcAdBaBabcb

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) cDCBAcbDcCDAabDcDBCb

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMEDNUR ELCELU 416 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 15 -1,00 -5 9,79 10,65 9,78

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 4,47 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 5,03 5,23 5,20

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 3,59 3,96 3,69

Matematik 20 7 13 2,67 13 5,24 5,93 5,93

Fen 20 3 17 -2,67 -13 4,99 5,98 4,61

Toplam: 90 20 68 -2,67 -3 33,09 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BddacdCaadDacabbaA* 

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) dacddaBAdb

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) baacdbbCBa

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) cd bCdBacd

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) BdcdDAbddDabcBbdCdBa

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) caaddbbDabDdbbadbcbC

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MÜSLÜM COŞKUN 329 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 9,79 10,65 9,78

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,47 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,03 5,23 5,20

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,59 3,96 3,69

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 5,24 5,93 5,93

Fen 20 8 10 4,67 23 4,99 5,98 4,61

Toplam: 90 46 42 32,00 36 33,09 36,59 33,62

Sözel (TÜR) dADDADABBCcBACCBCDCD

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) AbdADDCdaB

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) AdbCBCcCBD

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) DcaaCdadcB

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) bacdbaBcDbDaacdcbBad

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) DBbCdcacd baBCDAC ca

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 0 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR UYGUN 308 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 9,79 10,65 9,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,47 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,03 5,23 5,20

İngilizce 10 4 4 2,67 27 3,59 3,96 3,69

Matematik 20 8 8 5,33 27 5,24 5,93 5,93

Fen 20 10 9 7,00 35 4,99 5,98 4,61

Toplam: 90 57 26 48,33 54 33,09 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BBCDBAaCBCDCDbADDADA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) AaDdBCBAcC

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) DCBDACDCBC

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) cbcD ABDa 

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) BbAaacadCDBA Bb C c 

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) BcCaAAdc CDdCdaBDBaa

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 0 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN KAYA 315 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 9,79 10,65 9,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,47 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 5,03 5,23 5,20

İngilizce 10 4 4 2,67 27 3,59 3,96 3,69

Matematik 20 8 11 4,33 22 5,24 5,93 5,93

Fen 20 3 13 -1,33 -7 4,99 5,98 4,61

Toplam: 90 39 43 24,67 27 33,09 36,59 33,62

Sözel (TÜR) bAccbDABBbcBbCdBdDdD

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) AAdADbdBCB

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) dd CBCDCBD

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) DB cCcDa c

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) AbcdadB DcDdCbabABDd

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) Dcdaaaaa dc cdDdC  c

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 0 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET ESEN 306 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 9,79 10,65 9,78

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,47 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,03 5,23 5,20

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 3,59 3,96 3,69

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 5,24 5,93 5,93

Fen 20 4 16 -1,33 -7 4,99 5,98 4,61

Toplam: 90 21 62 0,33 0 33,09 36,59 33,62

Sözel (TÜR) abbccDABBbadbCaBaDda

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) bcdAaDCdbd

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) cCbCcdDdBD

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) bd    b   

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) cCbabacbabcadbabbacB

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) bBCddbbccbAcdbbdCbac

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 0 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions. 2 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YALIN AKBATUR 303 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 9,79 10,65 9,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,47 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,03 5,23 5,20

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,59 3,96 3,69

Matematik 20 13 3 12,00 60 5,24 5,93 5,93

Fen 20 12 8 9,33 47 4,99 5,98 4,61

Toplam: 90 66 20 59,33 66 33,09 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BdCDBACCBdDCDCdDDADA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) ADDCBCBAcC

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) DCBDdCDCdC

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) cCbDCABDBb

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) BAACDbDdCD AAB BCd  

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) abCBAAbacCDcCdDBDBCb

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ BELİ K 332 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 11,08 10,65 9,78

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,43 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,07 5,23 5,20

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,05 3,96 3,69

Matematik 20 7 13 2,67 13 4,88 5,93 5,93

Fen 20 8 12 4,00 20 6,28 5,98 4,61

Toplam: 90 35 55 16,67 19 37,80 36,59 33,62

Sözel (TÜR) accDdDbBBacBAdacacaD

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) cACdacCBad

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) ACcadbbCBa

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) bBbaCdaCAB

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) ACAdbacaaADdbcdAbBbd

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) adbaBbCBbdAccCDdadDB

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN  METİN 353 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 11,08 10,65 9,78

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,43 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,07 5,23 5,20

İngilizce 10 1 2 0,33 3 5,05 3,96 3,69

Matematik 20 1 9 -2,00 -10 4,88 5,93 5,93

Fen 20 4 14 -0,67 -3 6,28 5,98 4,61

Toplam: 90 30 39 17,00 19 37,80 36,59 33,62

Sözel (TÜR) acDD DABBacBACCBCD b

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) AbdAbbCcCa

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) dCDCBCcCcD

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) aB  b     

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) cdddCbdbac          

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) c bCabCdcAbca acdAaa

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 0 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions. 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEMELEK DAĞLI 358 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 7 6,67 33 11,08 10,65 9,78

Tarih 10 3 6 1,00 10 4,43 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,07 5,23 5,20

İngilizce 10 5 3 4,00 40 5,05 3,96 3,69

Matematik 20 7 11 3,33 17 4,88 5,93 5,93

Fen 20 6 13 1,67 8 6,28 5,98 4,61

Toplam: 90 36 44 21,33 24 37,80 36,59 33,62

Sözel (TÜR) Cb  ADc BCaBcCaBdD b

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) AbCdcbCc a

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) AbcaBCDCaD

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) DBacb D AB

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) AbcBC BaDcDadacb cDa

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) bcdCdcCBAbdcBdc Ccbd

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BAŞAK AKDAMAR 331 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,08 10,65 9,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,43 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,07 5,23 5,20

İngilizce 10 6 1 5,67 57 5,05 3,96 3,69

Matematik 20 7 3 6,00 30 4,88 5,93 5,93

Fen 20 11 6 9,00 45 6,28 5,98 4,61

Toplam: 90 57 17 51,33 57 37,80 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BBCDBACCddDCDCADaADA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) AaDdBCBAcC

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) cCBDACDCBC

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG)  CcDCAB  C

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) BbAd  D  D AAB  a   

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) BbCBAbADcCa C  BDaCa

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0
Students will be able to make suggestions. 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ED       *MTHİMU* 345 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 16 -2,33 -12 11,08 10,65 9,78

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,43 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,07 5,23 5,20

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 5,05 3,96 3,69

Matematik 20 1 18 -5,00 -25 4,88 5,93 5,93

Fen 20 4 15 -1,00 -5 6,28 5,98 4,61

Toplam: 90 19 68 -3,67 -4 37,80 36,59 33,62

Sözel (TÜR) adCbcdb adbCadbacdbA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) cDbadCBAAd

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) aCBDAdcdca

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) dacbdAcaBd

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) acdbaba dcdAbdcabdcb

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) B adbdcaabDcbccabBaC

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE 348 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,08 10,65 9,78

Tarih 10 5 5 3,33 33 4,43 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,07 5,23 5,20

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,05 3,96 3,69

Matematik 20 8 7 5,67 28 4,88 5,93 5,93

Fen 20 3 12 -1,00 -5 6,28 5,98 4,61

Toplam: 90 42 38 29,33 33 37,80 36,59 33,62

Sözel (TÜR) CAcDAbbBBCadACCBCDdD

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) ccCAbadBCB

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) cbaCBbDddD

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) DBCabADCAB

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) badBCCd  cacCD A B B

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) cBbad dcAAb  d  dcaa

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR BELUK 355 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 2 15,33 77 11,08 10,65 9,78

Tarih 10 5 3 4,00 40 4,43 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,07 5,23 5,20

İngilizce 10 6 2 5,33 53 5,05 3,96 3,69

Matematik 20 7 7 4,67 23 4,88 5,93 5,93

Fen 20 12 4 10,67 53 6,28 5,98 4,61

Toplam: 90 56 18 50,00 56 37,80 36,59 33,62

Sözel (TÜR) CADDADABBCDcA CdCD D

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) cACAa CBb 

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) ACDCBCDCBD

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG)  B aCcDCAB

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) cd Ba c ccDB D dAB B

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) DBdCB CBAAA cCa C aB

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 0 0
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0
Students will be able to make suggestions. 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR UĞUR 440 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 5 9,33 47 11,08 10,65 9,78

Tarih 10 6 2 5,33 53 4,43 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,07 5,23 5,20

İngilizce 10 5 1 4,67 47 5,05 3,96 3,69

Matematik 20 5 4 3,67 18 4,88 5,93 5,93

Fen 20 6 4 4,67 23 6,28 5,98 4,61

Toplam: 90 41 18 35,00 39 37,80 36,59 33,62

Sözel (TÜR) bd DADABBCaBAa B D a

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) A CAa dBCB

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) AbDCBCcCBD

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) DaCBC    B

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) A Ac  c  c c DB  B  

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) DBd Bb BAd   C     c

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 0 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY ORDU 343 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 11,08 10,65 9,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,43 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,07 5,23 5,20

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,05 3,96 3,69

Matematik 20 8 12 4,00 20 4,88 5,93 5,93

Fen 20 13 7 10,67 53 6,28 5,98 4,61

Toplam: 90 56 34 44,67 50 37,80 36,59 33,62

Sözel (TÜR) bdcDADABBaDBcabBdDCb

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) AbCADDdBaB

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) cCDCBCcCBD

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) DaCBCADCAB

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) cddcaCccacDdCaBAABaB

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) DBCCccCBAbdDBaDAdAbB

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKAY YİĞİT AYDOĞAN 356 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 11,08 10,65 9,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,43 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,07 5,23 5,20

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,05 3,96 3,69

Matematik 20 20 0 20,00 100 4,88 5,93 5,93

Fen 20 18 2 17,33 87 6,28 5,98 4,61

Toplam: 90 84 6 82,00 91 37,80 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BBCDdACCBCDCDCADDADA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) ADDdBCBAAd

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) DCBDACDCBC

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) cCADCABDBC

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) BAACDADBCDBAABDBCCBD

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) BDCBAAdDBCDdCADBDBCC

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYRA TA KALA 342 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 11,08 10,65 9,78

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,43 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 6,07 5,23 5,20

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,05 3,96 3,69

Matematik 20 7 13 2,67 13 4,88 5,93 5,93

Fen 20 6 14 1,33 7 6,28 5,98 4,61

Toplam: 90 33 57 14,00 16 37,80 36,59 33,62

Sözel (TÜR) CdbaAcAdcdaBbCaBdbdc

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) cbdADbacaB

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) cCDddbbdBc

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) DBCBbcDCAB

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) cdbcaCdccADBbbddABcB

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) aBbCdcCBdbbcdCadCdba

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL DEMİR 344 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,08 10,65 9,78

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,43 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,07 5,23 5,20

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,05 3,96 3,69

Matematik 20 8 7 5,67 28 4,88 5,93 5,93

Fen 20 9 7 6,67 33 6,28 5,98 4,61

Toplam: 90 57 24 49,00 54 37,80 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BBCaaACCBCDacCADDADA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) AabdBCBAAb

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) DCBDACDCBC

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) aCdDCABDBC

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) Bcc DcDdCDa dB BbC  

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) ccC  d DBCDdCb aDBCb

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERCAN SOYTÜRK 339 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,08 10,65 9,78

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,43 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 6,07 5,23 5,20

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,05 3,96 3,69

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 4,88 5,93 5,93

Fen 20 9 11 5,33 27 6,28 5,98 4,61

Toplam: 90 38 52 20,67 23 37,80 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BBCadACCBCDCbadbbADA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) AbadcCdcAb

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) DddbcbDCBC

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) aCbDdcBDBC

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) cbAabdbda*addcacCdca

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) dcCBAAdcBdcdCbDabcCC

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT GÜLER 351 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,08 10,65 9,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,43 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,07 5,23 5,20

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,05 3,96 3,69

Matematik 20 10 8 7,33 37 4,88 5,93 5,93

Fen 20 10 8 7,33 37 6,28 5,98 4,61

Toplam: 90 55 31 44,67 50 37,80 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BBCadACCBCDCcCdbDdDA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) AbDCBCBcbC

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) DCBDdCaCBC

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) aCADCdBDdd

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) BdACacDddDcA B BCCcc

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) abbBAAd cdDdC DaDBCC

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT UTKU YÜCEL 336 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 11,08 10,65 9,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 4,43 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,07 5,23 5,20

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,05 3,96 3,69

Matematik 20 20 0 20,00 100 4,88 5,93 5,93

Fen 20 18 2 17,33 87 6,28 5,98 4,61

Toplam: 90 86 4 84,67 94 37,80 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BBCDBAaCBCDCDCADDADA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) ADDCBCBAAC

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) DCBDACDCBC

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) cCADCABDBC

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) BAACDADBCDBAABDBCCBD

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) BDCaAAbDBCDACADBDBCC

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NURHİLAL BORA 334 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,08 10,65 9,78

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,43 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,07 5,23 5,20

İngilizce 10 7 2 6,33 63 5,05 3,96 3,69

Matematik 20 7 2 6,33 32 4,88 5,93 5,93

Fen 20 9 11 5,33 27 6,28 5,98 4,61

Toplam: 90 54 24 46,00 51 37,80 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BBCaBACdBCDaDCADbADA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) ADDddaBAdC

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) cCBDACDCBC

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) BC DbABDdC

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) B Ad c  CD A B  C   

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) dbCaAccccCadCAaBDBdC

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA TEKİN 341 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,08 10,65 9,78

Tarih 10 7 2 6,33 63 4,43 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 6,07 5,23 5,20

İngilizce 10 4 3 3,00 30 5,05 3,96 3,69

Matematik 20 3 4 1,67 8 4,88 5,93 5,93

Fen 20 6 12 2,00 10 6,28 5,98 4,61

Toplam: 90 41 27 32,00 36 37,80 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BBCaBACCBCDCbaAbDADA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) ADDdB BAcC

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) cCBDcCD   

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) aCADdcB   

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) adb  cD CD          

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) cbb ddAcaC dCbbdDBCb

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0
Students will be able to make suggestions. 2 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA AKYÜZ 335 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,08 10,65 9,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,43 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,07 5,23 5,20

İngilizce 10 9 0 9,00 90 5,05 3,96 3,69

Matematik 20 7 7 4,67 23 4,88 5,93 5,93

Fen 20 12 5 10,33 52 6,28 5,98 4,61

Toplam: 90 64 16 58,67 65 37,80 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BBCDBAaCBdDCbCADDADA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) ADDCcCBAAC

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) DCBDACDCBC

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG)  CADCABDBC

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) BAACa  Bd BdAabdb   

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) aDCBAAb cCDd  DBDBdC

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEBNEM LEBA 361 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 11,08 10,65 9,78

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,43 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 6,07 5,23 5,20

İngilizce 10 4 6 2,00 20 5,05 3,96 3,69

Matematik 20 9 9 6,00 30 4,88 5,93 5,93

Fen 20 7 11 3,33 17 6,28 5,98 4,61

Toplam: 90 40 45 25,00 28 37,80 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BBaacACaBCDCDddDDdaA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) AbaCBaaAdd

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) DbBbAb Cdd

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) cCdDdABcad

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) BAbdacbcCbBAb  aCCBD

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) Bcdc A DBdccaAbBDddb

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ SEDEFOĞLU 350 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,08 10,65 9,78

Tarih 10 6 4 4,67 47 4,43 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,07 5,23 5,20

İngilizce 10 2 4 0,67 7 5,05 3,96 3,69

Matematik 20 7 8 4,33 22 4,88 5,93 5,93

Fen 20 13 5 11,33 57 6,28 5,98 4,61

Toplam: 90 48 31 37,67 42 37,80 36,59 33,62

Sözel (TÜR) acDcADABBCadACCBCDaD

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) AcCAabdBCB

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) dCbaBCcCBD

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG)  B Bbd db 

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) b  BbdcccADdCD A B a

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) DBCCBDCBAAbb CbAd aB

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0
Students will be able to make suggestions. 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 0 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL CAN ŞENYUVA 0 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 11,53 10,65 9,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,15 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,16 5,23 5,20

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,73 3,96 3,69

Matematik 20 13 5 11,33 57 8,04 5,93 5,93

Fen 20 15 5 13,33 67 7,52 5,98 4,61

Toplam: 90 69 19 62,67 70 41,13 36,59 33,62

Sözel (TÜR) CADDADABBCcBACCdCDCD

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) AddADDdBCB

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) ACDCBCDCBD

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) DabBdbDCAB

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) AbABaCa DAD CDBAABcc

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) DBCaBbCcAAbDBCDcCADB

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KIZIL 258 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 11,53 10,65 9,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,15 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,16 5,23 5,20

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,73 3,96 3,69

Matematik 20 14 3 13,00 65 8,04 5,93 5,93

Fen 20 13 7 10,67 53 7,52 5,98 4,61

Toplam: 90 62 24 54,00 60 41,13 36,59 33,62

Sözel (TÜR) CADD DABdCcBACCBdDCD

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) AcCAbDCBCB

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) bCDbBCcCBD

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) DabdCdDadB

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) AC BC cDDcD CDBAABcB

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) DBCCaDCBAbADcCDcbdcB

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DEMİRKOL 372 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 11,53 10,65 9,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,15 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,16 5,23 5,20

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,73 3,96 3,69

Matematik 20 16 4 14,67 73 8,04 5,93 5,93

Fen 20 16 4 14,67 73 7,52 5,98 4,61

Toplam: 90 78 12 74,00 82 41,13 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BBCDBACCBdDCDCADDADA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) ADDCBCBAAC

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) cCBDACDCBb

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) BCcDCABDBC

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) BAAbcADBCDBAABaBCCcD

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) BDCBdAADcCDdCADBDBCa

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAN KAYRA IRGAŞ 381 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 11,53 10,65 9,78

Tarih 10 6 2 5,33 53 5,15 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,16 5,23 5,20

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,73 3,96 3,69

Matematik 20 9 4 7,67 38 8,04 5,93 5,93

Fen 20 11 5 9,33 47 7,52 5,98 4,61

Toplam: 90 57 18 51,00 57 41,13 36,59 33,62

Sözel (TÜR) B CadACCBCDCDdA DdDA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) ADbCa BA C

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) DdBDcbDCBC

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) BCADCABDBC

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) BA C AD  DBA B  dbca

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) BDCaAAA  CDbdAaBD d 

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 0 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN KIRILMAZ 387 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 5 9,33 47 11,53 10,65 9,78

Tarih 10 5 3 4,00 40 5,15 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 5,16 5,23 5,20

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,73 3,96 3,69

Matematik 20 6 5 4,33 22 8,04 5,93 5,93

Fen 20 6 4 4,67 23 7,52 5,98 4,61

Toplam: 90 32 32 21,33 24 41,13 36,59 33,62

Sözel (TÜR) cBaDBAbCcC   CA DbDA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) AbDCBbcA  

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) Da DbacbdC

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) dacbabaDcb

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) ddAbD D C  A B c  a 

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) c CBAAA a b Cd      

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 2 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 0 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR ATICI 379 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,53 10,65 9,78

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,15 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,16 5,23 5,20

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,73 3,96 3,69

Matematik 20 7 9 4,00 20 8,04 5,93 5,93

Fen 20 10 9 7,00 35 7,52 5,98 4,61

Toplam: 90 44 41 30,33 34 41,13 36,59 33,62

Sözel (TÜR) CADDADAadCadACbBdDaD

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) ccCAbDCBdB

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) dbDCBCcaBD

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) DcbcCdbada

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) bacBCbc a aaCDB AB c

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) DBCaBDCccAbadCDcbd B

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF HAZAL ALADAĞ 388 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,53 10,65 9,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,15 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,16 5,23 5,20

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,73 3,96 3,69

Matematik 20 17 1 16,67 83 8,04 5,93 5,93

Fen 20 16 4 14,67 73 7,52 5,98 4,61

Toplam: 90 72 16 66,67 74 41,13 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BBCaBACbBCDCDCADDADc

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) ADDdBCBAAC

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) DCBDACDbBC

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) dCdDddBDab

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) BAAC ADBCDBAABbBCCB 

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) cDCaAAADBCDACdDdDBCC

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SAĞLAM 367 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 11,53 10,65 9,78

Tarih 10 4 2 3,33 33 5,15 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 5,16 5,23 5,20

İngilizce 10 4 3 3,00 30 3,73 3,96 3,69

Matematik 20 5 10 1,67 8 8,04 5,93 5,93

Fen 20 5 10 1,67 8 7,52 5,98 4,61

Toplam: 90 34 35 22,33 25 41,13 36,59 33,62

Sözel (TÜR) b aDADABcC dACbBCDCb

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) A CAD da  

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN)   bbBCadBD

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) DB cC  Cba

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) A cddCc acDaCDc  ca 

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) DcbbacCdAdba dD C   

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 0 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 0 0
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 0 50
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 0 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES TAHA ÇAKIR 371 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 11,53 10,65 9,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,15 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,16 5,23 5,20

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,73 3,96 3,69

Matematik 20 16 4 14,67 73 8,04 5,93 5,93

Fen 20 18 2 17,33 87 7,52 5,98 4,61

Toplam: 90 80 10 76,67 85 41,13 36,59 33,62

Sözel (TÜR) CADDADABBCDcACCBCDCD

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) AcCADDdBCB

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) ACDCBCDCBD

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) DBCBCcDCAB

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) AbABdCcDDADBCDBAABaB

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) DBCaBDCBAAADBCDdCADB

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FİLİZ EYLÜL KANBUR 364 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 5 10,33 52 11,53 10,65 9,78

Tarih 10 6 3 5,00 50 5,15 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,16 5,23 5,20

İngilizce 10 5 4 3,67 37 3,73 3,96 3,69

Matematik 20 15 1 14,67 73 8,04 5,93 5,93

Fen 20 7 10 3,67 18 7,52 5,98 4,61

Toplam: 90 53 24 45,00 50 41,13 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BBCaBACbdaDCDC   AbA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) Ac dBCBAdC

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) DCBDcCDCB 

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) cCADadBDa 

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) cAAC ADBCDBA B BCC D

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) cc BAbAbc DAdca DBdb

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 1 0 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL SENA ÇULHA 389 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 11,53 10,65 9,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,15 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,16 5,23 5,20

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,73 3,96 3,69

Matematik 20 19 1 18,67 93 8,04 5,93 5,93

Fen 20 15 5 13,33 67 7,52 5,98 4,61

Toplam: 90 77 13 72,67 81 41,13 36,59 33,62

Sözel (TÜR) CADDADABBCaBACCBCDdD

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) AAdAbDCBCB

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) bCDCBCDCBD

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) DBCcCdDCAB

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) ACABCCBDDAaBCDBAABDB

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) DBCaBDCBAAADdCDcdADa

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN AYAZ KÖSE 374 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 11,53 10,65 9,78

Tarih 10 3 7 0,67 7 5,15 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 5,16 5,23 5,20

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,73 3,96 3,69

Matematik 20 5 14 0,33 2 8,04 5,93 5,93

Fen 20 3 17 -2,67 -13 7,52 5,98 4,61

Toplam: 90 27 62 6,33 7 41,13 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BBCadACdBCDabCcDaAbc

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) caDdBCabcd

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) bddacCbaab

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) aCcDCAcbdd

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) dbcaabDcCaBbdB dbCab

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) abdcdddacbcAbdcabBCa

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE KESGİN 377 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,53 10,65 9,78

Tarih 10 6 2 5,33 53 5,15 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,16 5,23 5,20

İngilizce 10 3 3 2,00 20 3,73 3,96 3,69

Matematik 20 12 2 11,33 57 8,04 5,93 5,93

Fen 20 5 7 2,67 13 7,52 5,98 4,61

Toplam: 90 48 22 40,67 45 41,13 36,59 33,62

Sözel (TÜR) CAcDAbABBCcBAdCddDCD

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) AdCA  CBCa

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) cCDCBCcCBD

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG)    aCc aAB

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) A AcCC D AD CDB  BcB

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN)  BdbcD B   DdCc d a 

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0
Students will be able to make suggestions. 2 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 0 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL KARACA 378 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 11,53 10,65 9,78

Tarih 10 6 3 5,00 50 5,15 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,16 5,23 5,20

İngilizce 10 7 1 6,67 67 3,73 3,96 3,69

Matematik 20 14 4 12,67 63 8,04 5,93 5,93

Fen 20 12 5 10,33 52 7,52 5,98 4,61

Toplam: 90 67 15 62,00 69 41,13 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BaCaBACCBCDCDCADDADA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) A bdBCBAbC

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) DCBDACDCBC

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) cC DCA DBC

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) BAACbAacCDBAABbB  BD

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) B CBAAAD aDdCA BccCa

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 0 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İLYAS ASLAN 373 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 11,53 10,65 9,78

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,15 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,16 5,23 5,20

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,73 3,96 3,69

Toplam: 90 22 28 12,67 14 41,13 36,59 33,62

Sözel (TÜR) CdDDADABdbDabCadbcba

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) AdCADbdBbB

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) ACaCddcdBD

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) adbBadbCbc

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 0 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM SU DALKILIÇ 375 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 5 8,33 42 11,53 10,65 9,78

Tarih 10 5 3 4,00 40 5,15 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,16 5,23 5,20

İngilizce 10 3 4 1,67 17 3,73 3,96 3,69

Matematik 20 5 5 3,33 17 8,04 5,93 5,93

Fen 20 9 8 6,33 32 7,52 5,98 4,61

Toplam: 90 37 29 27,33 30 41,13 36,59 33,62

Sözel (TÜR) cBbaB   BCDd CA DAcA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) A  dBbBAAd

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) DCBDbCcad 

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) cCdDbd  B 

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) dcAC  b Cb A B c    

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) cDCBdAAc CDdd b DdCa

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0
Students will be able to make suggestions. 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 0 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREMSU KILIÇVUR 362 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 11,53 10,65 9,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,15 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,16 5,23 5,20

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,73 3,96 3,69

Matematik 20 2 17 -3,67 -18 8,04 5,93 5,93

Fen 20 7 13 2,67 13 7,52 5,98 4,61

Toplam: 90 31 58 11,67 13 41,13 36,59 33,62

Sözel (TÜR) CADDcDdacCaBbbdadDab

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) AACAaDdBbB

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) cCDdBbcCdc

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) cdCcCdDddd

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) bCcaaCcaaccaaaa ccca

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) DBCaccCaAccacCcbbAaa

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN ÖZDAŞ 376 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,53 10,65 9,78

Tarih 10 3 7 0,67 7 5,15 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,16 5,23 5,20

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,73 3,96 3,69

Matematik 20 8 10 4,67 23 8,04 5,93 5,93

Fen 20 12 8 9,33 47 7,52 5,98 4,61

Toplam: 90 50 38 37,33 41 41,13 36,59 33,62

Sözel (TÜR) CADaADABBCaBACaBaDCb

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) AcdAabCdac

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) dbDaBCDCBD

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) DcCaCAbacB

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) Aa BbdccaAD daBAdBDc

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) DBCaBbCaAAbDdCcdCAbB

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
LÜTFİ YILMAZ KARAKAŞ 398 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 11,53 10,65 9,78

Tarih 10 7 2 6,33 63 5,15 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,16 5,23 5,20

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,73 3,96 3,69

Matematik 20 10 3 9,00 45 8,04 5,93 5,93

Fen 20 6 3 5,00 25 7,52 5,98 4,61

Toplam: 90 43 27 34,00 38 41,13 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BdCcBACbBdDacaADDcDA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) AbDCBCBc C

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) cCBccCD Bd

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) cbcDaAaDab

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) BdA acD CDBA    CC D

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) BDa  A   C A caB    

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI TEPSİ 368 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,53 10,65 9,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,15 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,16 5,23 5,20

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,73 3,96 3,69

Matematik 20 13 6 11,00 55 8,04 5,93 5,93

Fen 20 18 2 17,33 87 7,52 5,98 4,61

Toplam: 90 73 16 67,67 75 41,13 36,59 33,62

Sözel (TÜR) CdDbADABBCadAbCBCDCD

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) AcCADDCBCB

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) ACDCBbDCBD

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) DBCBCcDCAB

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) AbABdCcD cDaCDBAABbB

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) DBCaBDCBAAADBCDACbDB

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SİNA AY 369 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 11,53 10,65 9,78

Tarih 10 4 3 3,00 30 5,15 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 5,16 5,23 5,20

İngilizce 10 5 3 4,00 40 3,73 3,96 3,69

Matematik 20 5 9 2,00 10 8,04 5,93 5,93

Fen 20 4 9 1,00 5 7,52 5,98 4,61

Toplam: 90 34 33 23,00 26 41,13 36,59 33,62

Sözel (TÜR) cdCDBACC aD DCdc bDA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) Ab CdC Ab 

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) DCBaAd C d

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) cCADbA Da 

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) Bcca  aaC B cB cCda 

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) daCdAbbb  a Cd  D d 

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 0 33
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 0 0
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 0 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SİRAC KEÇE 36500 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 11,53 10,65 9,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,15 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,16 5,23 5,20

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,73 3,96 3,69

Matematik 20 17 2 16,33 82 8,04 5,93 5,93

Fen 20 16 4 14,67 73 7,52 5,98 4,61

Toplam: 90 69 20 62,33 69 41,13 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BBaDBAdadCDdDCdbDAbA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) ADDdBCBAAC

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) DCdDAdDadd

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) BCADCABDBC

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) BAACDADBCDBAAB cCCcD

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) BDCcAAbDBCDcCADBDBCa

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT KARAER 363 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 10 1,67 8 11,53 10,65 9,78

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 5,15 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 1 4 -0,33 -3 5,16 5,23 5,20

Matematik 20 3 12 -1,00 -5 8,04 5,93 5,93

Fen 20 4 11 0,33 2 7,52 5,98 4,61

Toplam: 90 15 45 0,00 0 41,13 36,59 33,62

Sözel (TÜR) abcDcDcBaCaBcba     

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) AcbdbbCcba

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) Abcba     

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sayısal (MAT) bbAcbdcDaAadbca     

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) aabCdDaBAccbadc     

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 0 33
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 0 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0
Students will be able to make suggestions. 2 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF EL FARİZ 383 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 11,53 10,65 9,78

Tarih 10 4 6 2,00 20 5,15 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 5,16 5,23 5,20

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,73 3,96 3,69

Matematik 20 6 14 1,33 7 8,04 5,93 5,93

Fen 20 5 15 0,00 0 7,52 5,98 4,61

Toplam: 90 28 62 7,33 8 41,13 36,59 33,62

Sözel (TÜR) aaabBbCCcdDdabcDDAbA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) ccDaaCBAcd

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) caBacaDbaC

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) abcDadabBb

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) acAbcdaBCacAcdaBCadb

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) abbaccADBaacdAbaaabC

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ÇAĞLAR 385 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 11,53 10,65 9,78

Tarih 10 6 2 5,33 53 5,15 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,16 5,23 5,20

İngilizce 10 8 1 7,67 77 3,73 3,96 3,69

Matematik 20 14 5 12,33 62 8,04 5,93 5,93

Fen 20 13 7 10,67 53 7,52 5,98 4,61

Toplam: 90 66 20 59,33 66 41,13 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BBCDBACCBCDCDCAbDADd

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) A  dBCBAcC

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) DCBDdCcCBa

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) BCcDCABDB 

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) cAAb ADBCDBAABaBdCcD

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) BbCBAAbDcCDdCAbaDBCa

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYTEN NUR CERİT 391 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 10,37 10,65 9,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,28 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 4,54 5,23 5,20

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,84 3,96 3,69

Matematik 20 14 4 12,67 63 5,37 5,93 5,93

Fen 20 14 5 12,33 62 5,28 5,98 4,61

Toplam: 90 72 15 67,00 74 34,68 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BBCaBACCBCDCDCADDADA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) AbDddCBAAC

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) DCBDACDCBC

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) BCdDCABbBC

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) BAAC cDcCDBAAB BCbdD

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) c CBAAbDBCDdCAbBDaCC

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DEMİRTAŞ 438 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,37 10,65 9,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,28 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,54 5,23 5,20

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,84 3,96 3,69

Matematik 20 12 4 10,67 53 5,37 5,93 5,93

Fen 20 10 9 7,00 35 5,28 5,98 4,61

Toplam: 90 64 21 57,00 63 34,68 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BBCaBACaBCDCDCAcDADA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) ADDdBCBAAC

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) DbcDcCDCBC

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) BCdDCABDBC

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) BbACb cBCDB AB BCCc 

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) abCBAAba dDcdcDBDBCa

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 0 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN AKGÜMÜŞ 414 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 10,37 10,65 9,78

Tarih 10 3 7 0,67 7 5,28 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,54 5,23 5,20

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,84 3,96 3,69

Matematik 20 7 13 2,67 13 5,37 5,93 5,93

Fen 20 5 15 0,00 0 5,28 5,98 4,61

Toplam: 90 25 65 3,33 4 34,68 36,59 33,62

Sözel (TÜR) dAbbdbcccaaBcddBCaaD

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) dACbacCaac

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) dbDCaCbdac

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) DaCdabbacc

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) bdbBaCdcDAccCDdbbcaB

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) DabCaDdabAcDabbdacba

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT EFE YILMAZ 392 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 10,37 10,65 9,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,28 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 4 5 2,33 23 4,54 5,23 5,20

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,84 3,96 3,69

Matematik 20 8 4 6,67 33 5,37 5,93 5,93

Fen 20 7 11 3,33 17 5,28 5,98 4,61

Toplam: 90 51 26 42,33 47 34,68 36,59 33,62

Sözel (TÜR) CdcbdD BBCDBACC CDCD

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) AdaADDCBCB

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) cbDCBdbCa 

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) DBCBCADCAB

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) dCA C aDDc  d BA B  

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) DdCddD BcAb BdacbdDd

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 0 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN BAR 410 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 10,37 10,65 9,78

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,28 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,54 5,23 5,20

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,84 3,96 3,69

Matematik 20 3 10 -0,33 -2 5,37 5,93 5,93

Fen 20 4 7 1,67 8 5,28 5,98 4,61

Toplam: 90 49 24 41,00 46 34,68 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BBCDBcCCBCDCD cDDADA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) ADDdBCBAAC

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) DCBDbCbCBC

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) BbcDCABDBC

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) ab dacb CDdd  a aC  

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) cbC  Ac  a   A aD dd

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 0 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA MAVRUZ 441 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 10,37 10,65 9,78

Tarih 10 5 5 3,33 33 5,28 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,54 5,23 5,20

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 5,37 5,93 5,93

Fen 20 3 17 -2,67 -13 5,28 5,98 4,61

Toplam: 90 18 62 -2,67 -3 34,68 36,59 33,62

Sözel (TÜR) abDcbcABdCbcdabadabD

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) dACbDaCBad

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) AbcdBabCda

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sayısal (MAT) dbcBdacaDbcadcacbdba

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) acbdBcdabcbbdbcACbca

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 0 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0
Students will be able to make suggestions. 2 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 2 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN DOĞAN 413 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 10,37 10,65 9,78

Tarih 10 3 7 0,67 7 5,28 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 4,54 5,23 5,20

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,84 3,96 3,69

Matematik 20 5 15 0,00 0 5,37 5,93 5,93

Fen 20 5 15 0,00 0 5,28 5,98 4,61

Toplam: 90 21 69 -2,00 -2 34,68 36,59 33,62

Sözel (TÜR) dcabbDAcaabBcCddabCD

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) AbCdaabBdd

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) dabCadbbcc

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) adbcaAcdba

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) AabcbacDbAbBCcadbacd

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) caaaBbbccbADdbDcabcB

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EDA ATASEVER 406 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 10,37 10,65 9,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,28 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,54 5,23 5,20

İngilizce 10 4 3 3,00 30 3,84 3,96 3,69

Matematik 20 5 6 3,00 15 5,37 5,93 5,93

Fen 20 9 6 7,00 35 5,28 5,98 4,61

Toplam: 90 46 27 37,00 41 34,68 36,59 33,62

Sözel (TÜR) CAbDdDABcbaBAaCBCDbb

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) AcCAbDCBCB

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) dCbCBCDCBD

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) DBaab D  B

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) badBC  a  D dD b B  

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) DBCCc CBAAb  a  dAad

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 0 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 0 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM NUR BALIKÇI 407 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,37 10,65 9,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,28 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,54 5,23 5,20

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,84 3,96 3,69

Matematik 20 16 3 15,00 75 5,37 5,93 5,93

Fen 20 18 2 17,33 87 5,28 5,98 4,61

Toplam: 90 77 12 73,00 81 34,68 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BBacBACCBCDCDCAcDADA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) ADDCBCBAcd

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) bCBDACDCBC

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) BCdDCABDBC

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) BbACDAcBCDBAAB BCCcD

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) BDCBAAbDBCDdCADBDBCC

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜRKAN AVCI 409 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,37 10,65 9,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,28 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,54 5,23 5,20

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,84 3,96 3,69

Matematik 20 9 9 6,00 30 5,37 5,93 5,93

Fen 20 13 7 10,67 53 5,28 5,98 4,61

Toplam: 90 60 28 50,67 56 34,68 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BBCadACCBCDCDaAbDADA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) AaDCBCBAcd

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) cCBDAbDCBC

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) cCADCbBDcC

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) Bc bDAaBCDcAcBDddac 

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) BDCBAAbacCDAbcDBcBdC

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK ŞAHBAZ 402 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 10,37 10,65 9,78

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,28 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 0 9 -3,00 -30 4,54 5,23 5,20

İngilizce 10 5 4 3,67 37 3,84 3,96 3,69

Matematik 20 6 5 4,33 22 5,37 5,93 5,93

Fen 20 3 12 -1,00 -5 5,28 5,98 4,61

Toplam: 90 30 44 15,33 17 34,68 36,59 33,62

Sözel (TÜR) bADacDAaBCacAdCBaDdb

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) AcdAbcCBCB

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) cb ddbadab

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) DBbaCAcd B

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) dbbBdCdD  D C B     

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) ccabdcaBdAbDcbc     

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 0 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM BERKTAŞ 395 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 10,37 10,65 9,78

Tarih 10 4 6 2,00 20 5,28 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,54 5,23 5,20

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,84 3,96 3,69

Matematik 20 5 15 0,00 0 5,37 5,93 5,93

Fen 20 6 14 1,33 7 5,28 5,98 4,61

Toplam: 90 31 59 11,33 13 34,68 36,59 33,62

Sözel (TÜR) accDdDcBBCcadbCBaDCD

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) bAdAacCBdc

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) bCDCabDdaa

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) aBacadcdAa

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) cbAabCdDDc*cbadbdaDc

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) aBCbdabacAdcBdbACcbd

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA CA NOLAT 396 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 10,37 10,65 9,78

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,28 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,54 5,23 5,20

İngilizce 10 2 1 1,67 17 3,84 3,96 3,69

Matematik 20 6 0 6,00 30 5,37 5,93 5,93

Fen 20 5 1 4,67 23 5,28 5,98 4,61

Toplam: 90 46 8 43,33 48 34,68 36,59 33,62

Sözel (TÜR) B CDBbCCBCDCDCADaADA

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) ADDCBCdAdC

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) cCBcACDCBC

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG)   d C  D  

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) B A D    D  AB      

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN)   CaA  D        D C 

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 0 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 0 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 0 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT KÖMÜRCÜ 397 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 4 4,67 23 10,37 10,65 9,78

Tarih 10 2 3 1,00 10 5,28 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 2 1 1,67 17 4,54 5,23 5,20

Fen 20 1 6 -1,00 -5 5,28 5,98 4,61

Toplam: 90 11 14 6,33 7 34,68 36,59 33,62

Sözel (TÜR)  BCaBA a CD b     b 

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) A bC d b  

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) DCa       

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sayısal (FEN) ab        c C  cb a 

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 0 33
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 0 0
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 0 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 0 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 0 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0
Students will be able to make suggestions. 2 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 0 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NURBANU ÇETİN 408 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 10,37 10,65 9,78

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,28 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,54 5,23 5,20

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,84 3,96 3,69

Matematik 20 17 1 16,67 83 5,37 5,93 5,93

Fen 20 17 3 16,00 80 5,28 5,98 4,61

Toplam: 90 83 5 81,33 90 34,68 36,59 33,62

Sözel (TÜR) CADDADABBCDBACCBCDCD

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) AACADDCBCB

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) ACDbBCDCBD

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) DBCBCADCAB

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) ACABCCB  ADBCDBAABaB

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) DBCCBaCBAAADdCDdCADB

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 1 0 100
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 1 0 100
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜM*S A ÇARIK 401 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 10,37 10,65 9,78

Tarih 10 3 7 0,67 7 5,28 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,54 5,23 5,20

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,84 3,96 3,69

Toplam: 90 10 40 -3,33 -4 34,68 36,59 33,62

Sözel (TÜR) bcDbbDAcdbaccadcbbda

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) AcbbDadBda

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) cbadabaCBc

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) DBdabdbbbc

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 0 1 0
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 0 1 0
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 0 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 0 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 0 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ ÖZKUMSALCI 399 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 10,37 10,65 9,78

Tarih 10 7 1 6,67 67 5,28 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,54 5,23 5,20

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,84 3,96 3,69

Matematik 20 6 9 3,00 15 5,37 5,93 5,93

Fen 20 6 8 3,33 17 5,28 5,98 4,61

Toplam: 90 40 37 27,67 31 34,68 36,59 33,62

Sözel (TÜR) BBCadAaCBCDaDCAabcDc

Cevap Anh. A BBCDBACCBCDCDCADDADA

Sözel (TAR) AbDCBCBA  

Cevap Anh. A ADDCBCBAAC

Sözel (DİN) DCBabCDCBa

Cevap Anh. A DCBDACDCBC

Sözel (İNG) abcDCbabcd

Cevap Anh. A BCADCABDBC

Sayısal (MAT) BcdCbcadbD A B   Ccb

Cevap Anh. A BAACDADBCDBAABDBCCBD

Sayısal (FEN) cD   Abcdbb CA d BCd

Cevap Anh. A BDCBAAADBCDACADBDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 1 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 0 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT İŞLEK 476 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,37 10,65 9,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,28 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,54 5,23 5,20

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,84 3,96 3,69

Matematik 20 11 7 8,67 43 5,37 5,93 5,93

Fen 20 10 9 7,00 35 5,28 5,98 4,61

Toplam: 90 60 27 51,00 57 34,68 36,59 33,62

Sözel (TÜR) bdaDADABBCaBACCBCDCD

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) AAdADDddCB

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) ACDCBCDdBD

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG) DBCcCdDCAa

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) baABaCc  ADBCDcAABaa

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) DBCbdcCBAcdccCDdCAa 

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100
Okuduklarını özetler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 0 1 0
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 1 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7.SINIF SÜREÇ ODAKLI DEĞERLENDİRME TG 5

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP CANGÜVEN 390 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 10,37 10,65 9,78

Tarih 10 7 3 6,00 60 5,28 4,84 4,41

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,54 5,23 5,20

İngilizce 10 6 2 5,33 53 3,84 3,96 3,69

Matematik 20 12 3 11,00 55 5,37 5,93 5,93

Fen 20 14 2 13,33 67 5,28 5,98 4,61

Toplam: 90 64 14 59,33 66 34,68 36,59 33,62

Sözel (TÜR)  ADDADABBdDBACCBdDCD

Cevap Anh. B CADDADABBCDBACCBCDCD

Sözel (TAR) AddADDCdCB

Cevap Anh. B AACADDCBCB

Sözel (DİN) ACDCBCcdBD

Cevap Anh. B ACDCBCDCBD

Sözel (İNG)  BCaCb CAB

Cevap Anh. B DBCBCADCAB

Sayısal (MAT) AbABCC   cD CDBAAc B

Cevap Anh. B ACABCCBDDADBCDBAABDB

Sayısal (FEN) DBC  bCBAAADcCD C DB

Cevap Anh. B DBCCBDCBAAADBCDACADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67
Okuduklarını özetler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1 1 0 100
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. 1 1 0 100
Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Salih'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder. 2 2 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to describe past events and experiences. 1 0 1 0
Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to state their preferences. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to report on simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0
Students will be able to make suggestions. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 2 1 0 50
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 1 1 0 100
Yüzde ile ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Galaksilerin yapısını açıklar. 1 0 0 0
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
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