
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3 81 575 2168 25622

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,07 6 3 4,67 7 2 6,76 6 2 5,15 8 5 6,78 12 5 10,25 53 23 45,68 344,500

Okul Ortalaması 12 6 9,79 5 4 3,25 6 3 5,33 5 3 4,09 6 5 4,58 11 6 8,98 45 27 36,02 314,550

KATILIMLAR

1 182 EYMEN BAŞIBÜYÜK 8A 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 10 0 10,00 20 0 20,00 20 0 20,00 85 5 83,33 482,130 1 1 3 84 1413
% 5,51

2 181 HATİCE MELEK TUTAR 8D 20 0 20,00 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 17 1 16,67 20 0 20,00 83 5 81,33 475,865 1 2 6 116 1995
% 7,79

3 104 ZEYNEP ECE GÜN 8D 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 17 2 16,33 20 0 20,00 84 5 82,33 472,926 2 3 8 132 2277
% 8,89

4 221 EBRAR TAYYARE 8A 18 2 17,33 7 3 6,00 10 0 10,00 9 1 8,67 18 2 17,33 19 1 18,67 81 9 78,00 462,549 2 4 12 201 3242
% 13

5 204 SILA NAZ GEMALMAZ 8D 20 0 20,00 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 17 3 16,00 18 1 17,67 80 9 77,01 460,747 3 5 13 213 3398
% 13

6 155 NAZMİYE AVCI 8B 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 18 2 17,33 19 1 18,67 80 10 76,67 460,654 1 6 14 214 3406
% 13

7 135 FATMA KAZ 8A 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 16 4 14,67 19 1 18,67 81 9 78,01 457,978 3 7 17 227 3618
% 14

8 650 HİRA KÜTÜK 8D 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 15 3 14,00 18 2 17,33 78 10 74,67 447,279 4 8 25 286 4519
% 18

9 66 ÇINAR ÇELİK 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 12 6 10,00 20 0 20,00 78 10 74,67 437,992 4 9 29 328 5290
% 21

10 299 GÖKÇE UZ 8D 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 17 3 16,00 17 3 16,00 75 15 70,00 436,203 5 10 30 338 5448
% 21

11 187 FEYZAN ZEHRA ÇELENK8B 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 12 4 10,67 20 0 20,00 77 9 74,01 435,987 2 11 31 340 5464
% 21

12 276 ZEYNEP BEREN KOCA 8A 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 10 8 7,33 20 0 20,00 75 13 70,66 423,716 5 12 38 403 6444
% 25

13 160 MELİKE TEPSİ 8C 17 2 16,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 12 2 11,33 17 3 16,00 73 10 69,66 422,579 1 13 41 409 6520
% 25

14 173 YAĞMUR KAÇAR 8A 19 1 18,67 7 3 6,00 10 0 10,00 6 3 5,00 12 3 11,00 16 3 15,00 70 13 65,67 418,810 6 14 46 429 6804
% 27

15 151 ELİF IRAZ DEMİRDÖVEN8D 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 12 8 9,33 18 2 17,33 74 16 68,66 417,396 6 15 48 435 6916
% 27

16 604 EMO ATAY 8A 14 6 12,00 6 4 4,67 8 2 7,33 10 0 10,00 15 4 13,67 18 1 17,67 71 17 65,34 414,653 7 16 52 455 7120
% 28

17 179 MELİS ÇÖREKLİ 8D 17 3 16,00 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 12 5 10,33 18 2 17,33 70 17 64,33 412,687 7 17 53 462 7292
% 28

18 75 DURU CAN 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 13 3 12,00 15 5 13,33 69 17 63,33 403,216 3 18 61 512 8029
% 31

19 208 SELVİNAZ CAN 8B 16 4 14,67 6 4 4,67 10 0 10,00 4 6 2,00 11 4 9,67 18 2 17,33 65 20 58,34 398,382 4 19 68 546 8464
% 33

20 197 BUĞRA YURT 8B 17 3 16,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 14 4 12,67 13 7 10,67 66 22 58,67 395,020 5 20 76 565 8717
% 34

21 19 ZEYNEP ERİKAN 8D 18 2 17,33 6 3 5,00 9 1 8,67 6 3 5,00 13 3 12,00 11 7 8,67 63 19 56,67 389,176 8 21 85 602 9181
% 36

22 83 ALPENEN GÜLEÇ 8A 13 7 10,67 7 3 6,00 7 2 6,33 7 3 6,00 13 7 10,67 15 5 13,33 62 27 53,00 372,787 8 22 99 698 10560
% 41

23 176 ELA KOÇ 8C 18 2 17,33 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 4 4 2,67 14 6 12,00 61 17 55,34 365,984 2 23 109 745 11157
% 44

24 116 ÖMER YILDIRIM 8C 17 2 16,33 5 4 3,67 9 1 8,67 4 5 2,33 5 6 3,00 17 3 16,00 57 21 50,00 365,515 3 24 110 747 11203
% 44

25 50 İREM ASLANBABA 8C 15 2 14,33 5 2 4,33 8 1 7,67 9 1 8,67 5 3 4,00 14 4 12,67 56 13 51,67 357,995 4 25 124 800 11863
% 46

26 8 ADA BAŞCI 8D 18 2 17,33 4 5 2,33 8 2 7,33 4 5 2,33 11 5 9,33 9 7 6,67 54 26 45,32 357,925 9 26 125 801 11868
% 46

27 128 ÖMER BARAN YALÇIN 8A 15 5 13,33 6 4 4,67 7 3 6,00 10 0 10,00 1 5 -0,67 17 2 16,33 56 19 49,66 346,120 9 27 137 864 12873
% 50

28 167 EYMEN URUS 8C 15 3 14,00 5 4 3,67 9 1 8,67 6 4 4,67 2 7 -0,33 17 3 16,00 54 22 46,68 344,061 5 28 142 884 13067
% 51

29 195 ELANU  KEKİLLİ 8A 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 5 4 3,67 1 4 -0,33 13 6 11,00 53 20 46,34 340,807 10 29 153 907 13350
% 52

30 156 BATUHAN BULUT 8C 15 5 13,33 5 5 3,33 7 3 6,00 9 1 8,67 5 7 2,67 14 6 12,00 55 27 46,00 340,358 6 30 155 911 13385
% 52

31 183 AYLENUR YILDIRIM 8C 14 5 12,33 4 3 3,00 8 0 8,00 7 2 6,33 2 7 -0,33 17 2 16,33 52 19 45,66 338,698 7 31 160 927 13534
% 53

32 11 ALİ HÜK MDAR 8C 12 4 10,67 7 3 6,00 5 4 3,67 1 1 0,67 6 4 4,67 16 4 14,67 47 20 40,35 337,166 8 32 163 937 13656
% 53

33 87 UMUT ÇEVİK 8D 14 5 12,33 4 3 3,00 6 2 5,33 1 5 -0,67 3 2 2,33 17 3 16,00 45 20 38,32 334,191 10 33 168 961 13922
% 54
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3 81 575 2168 25622

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,07 6 3 4,67 7 2 6,76 6 2 5,15 8 5 6,78 12 5 10,25 53 23 45,68 344,500

Okul Ortalaması 12 6 9,79 5 4 3,25 6 3 5,33 5 3 4,09 6 5 4,58 11 6 8,98 45 27 36,02 314,550

KATILIMLAR

34 127 EGEMEN ŞEREMET 8B 15 4 13,67 7 3 6,00 7 3 6,00 1 2 0,33 5 7 2,67 14 6 12,00 49 25 40,67 333,583 6 34 172 967 13965
% 55

35 54 MUSTAFA BUDULGAN 8A 15 3 14,00 6 3 5,00 9 0 9,00 10 0 10,00 1 1 0,67 11 7 8,67 52 14 47,34 331,243 11 35 177 989 14174
% 55

36 229 İLAYDA GÖÇ 8C 15 1 14,67 2 3 1,00 6 1 5,67 2 3 1,00 2 6 0,00 16 4 14,67 43 18 37,01 327,478 9 36 192 1027 14519
% 57

37 80 RÜSTEM OKÇUOĞLU 8A 12 7 9,67 6 4 4,67 6 4 4,67 2 4 0,67 10 3 9,00 11 9 8,00 47 31 36,68 326,712 12 37 194 1034 14581
% 57

38 96 NİSA SEZGİNLER 8C 15 5 13,33 4 3 3,00 7 3 6,00 8 2 7,33 3 5 1,33 12 5 10,33 49 23 41,32 325,081 10 38 195 1047 14720
% 57

39 32 NADİDE ÇİNÇİK 8C 13 5 11,33 6 3 5,00 9 1 8,67 10 0 10,00 2 2 1,33 10 8 7,33 50 19 43,66 317,585 11 39 209 1098 15370
% 60

40 271 MİRAÇ ŞİRİN 8C 14 3 13,00 3 7 0,67 8 2 7,33 3 4 1,67 4 8 1,33 13 7 10,67 45 31 34,67 314,724 12 40 212 1110 15587
% 61

41 196 DORUK ACAR 8A 8 9 5,00 5 5 3,33 6 4 4,67 8 2 7,33 4 4 2,67 16 4 14,67 47 28 37,67 312,037 13 41 221 1140 15807
% 62

42 601 MEHMETALİ FERSAK 8A 10 7 7,67 6 4 4,67 8 2 7,33 5 0 5,00 4 1 3,67 12 7 9,67 45 21 38,01 311,755 14 42 222 1143 15843
% 62

43 599 İBO ŞENOL 8A 7 13 2,67 4 6 2,00 8 2 7,33 4 1 3,67 5 3 4,00 16 4 14,67 44 29 34,34 305,559 15 43 241 1199 16414
% 64

44 115 M BERAT UYGUN 8C 10 9 7,00 4 6 2,00 9 1 8,67 4 6 2,00 3 7 0,67 15 5 13,33 45 34 33,67 302,604 13 44 246 1223 16652
% 65

45 48 DAMLA YÜZER 8C 12 8 9,33 3 4 1,67 7 1 6,67 7 3 6,00 1 5 -0,67 13 4 11,67 43 25 34,67 301,438 14 45 248 1231 16747
% 65

46 63 ASEL SARIGEÇİLİ 8C 10 7 7,67 4 5 2,33 6 2 5,33 3 6 1,00 2 3 1,00 14 4 12,67 39 27 30,00 297,278 15 46 260 1262 17087
% 67

47 18 MELİS ERİKAN 8A 16 4 14,67 3 4 1,67 5 1 4,67 5 2 4,33 3 4 1,67 6 8 3,33 38 23 30,34 295,550 16 47 269 1276 17201
% 67

48 164 KAAN ÇULHA 8C 10 7 7,67 5 5 3,33 8 2 7,33 2 1 1,67 3 6 1,00 11 7 8,67 39 28 29,67 288,104 16 48 292 1353 17871
% 70

49 150 ECRİN ALTUN 8C 13 5 11,33 3 5 1,33 4 4 2,67 2 3 1,00 2 3 1,00 8 7 5,67 32 27 23,00 278,531 17 49 316 1430 18679
% 73

50 152 HALİL UĞURLUKILIÇ 8B 10 6 8,00 4 4 2,67 6 4 4,67 6 4 4,67 2 0 2,00 8 9 5,00 36 27 27,01 278,433 7 50 317 1432 18690
% 73

51 106 MUSTAFA SELİM AKSOY8D 11 4 9,67 2 2 1,33 3 7 0,67 2 2 1,33 8 8 5,33 4 10 0,67 30 33 19,00 269,183 11 51 338 1498 19423
% 76

52 162 ALPEREN BAĞLAR 8B 10 10 6,67 5 5 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 3 0 3,00 5 15 0,00 38 35 26,33 266,181 8 52 346 1516 19663
% 77

53 213 OGUZHAN KARAVELİOGLU8C 7 10 3,67 4 6 2,00 7 3 6,00 5 5 3,33 1 0 1,00 9 8 6,33 33 32 22,33 260,418 18 53 366 1570 20113
% 78

54 190 YAĞIZ KAĞAN YETİM 8D 10 3 9,00 2 5 0,33 1 7 -1,33 5 1 4,67 3 10 -0,33 8 7 5,67 29 33 18,01 259,381 12 54 371 1580 20190
% 79

55 60 MUSTAFA ÇAM 8C 6 10 2,67 4 5 2,33 4 4 2,67 8 2 7,33 3 2 2,33 8 8 5,33 33 31 22,66 259,236 19 55 372 1582 20199
% 79

56 163 SEMİHA YILMAZ 8C 6 9 3,00 3 2 2,33 5 1 4,67 5 0 5,00 1 1 0,67 7 2 6,33 27 15 22,00 256,839 20 56 381 1599 20367
% 79

57 482 KARDELEN AKÇAY 8C 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 12 7 9,67 28 41 14,33 245,243 21 57 407 1698 21221
% 83

58 112 ÖMER FARUK MODUK 8D 11 9 8,00 4 5 2,33 9 0 9,00 2 5 0,33 2 4 0,67 2 13 -2,33 30 36 18,00 244,399 13 58 409 1704 21280
% 83

59 284 YUSUF EREN GÖK 8D 7 4 5,67 0 1 -0,33 2 2 1,33 2 2 1,33 3 0 3,00 1 1 0,67 15 10 11,67 240,274 14 59 421 1736 21585
% 84

60 180 AYSEL YAĞCI 8B 9 6 7,00 3 7 0,67 3 5 1,33 4 6 2,00 5 9 2,00 24 33 13,00 239,790 9 60 423 1742 21620
% 84

61 148 İLAYDA ATASEVER 8B 10 6 8,00 3 7 0,67 5 4 3,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 26 39 13,01 235,173 10 61 440 1786 21934
% 86

62 13 DURU KAYIŞLIOĞLU 8B 10 10 6,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 5 15 0,00 5 15 0,00 32 58 12,68 233,510 11 62 445 1798 22046
% 86

63 169 EMİN  NUR NARİN 8C 5 10 1,67 2 5 0,33 3 5 1,33 2 6 0,00 4 7 1,67 7 7 4,67 23 40 9,67 232,339 22 63 450 1813 22131
% 86

64 119 ZEYNEP KOŞTUR 8B 7 9 4,00 5 4 3,67 3 6 1,00 0 7 -2,33 5 11 1,33 5 12 1,00 25 49 8,67 227,702 12 64 463 1846 22419
% 87

65 5 A   M İ** * M*M   I 8C 3 8 0,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 9 11 5,33 3 17 -2,67 28 53 10,32 225,166 23 65 474 1866 22573
% 88

66 52 GÜL KURT 8C 8 8 5,33 3 4 1,67 3 2 2,33 2 3 1,00 1 5 -0,67 3 10 -0,33 20 32 9,33 222,795 24 66 480 1884 22729
% 89
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3 81 575 2168 25622

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,07 6 3 4,67 7 2 6,76 6 2 5,15 8 5 6,78 12 5 10,25 53 23 45,68 344,500

Okul Ortalaması 12 6 9,79 5 4 3,25 6 3 5,33 5 3 4,09 6 5 4,58 11 6 8,98 45 27 36,02 314,550

KATILIMLAR

67 97 ÖYKÜ DUMAN 8A 10 9 7,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 3 4 1,67 0 4 -1,33 4 16 -1,33 24 46 8,68 221,585 17 67 484 1895 22805
% 89

68 154 HAVVANUR  ÇAKIR 8A 6 10 2,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 5 2,33 9 10 5,67 3 16 -2,33 24 59 4,34 221,341 18 68 485 1898 22824
% 89

69 186 ALKIN USTA 8A 7 9 4,00 5 4 3,67 4 6 2,00 3 5 1,33 1 5 -0,67 4 13 -0,33 24 42 10,00 220,682 19 69 488 1902 22855
% 89

70 219 BERK DEMİRDÜZEN 8C 2 14 -2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 10 0,67 11 9 8,00 24 56 5,33 219,295 25 70 491 1911 22950
% 90

71 58 MEHMET EREM ALTU 8D 6 6 4,00 1 5 -0,67 3 3 2,00 1 6 -1,00 11 20 4,33 214,001 15 71 506 1959 23338
% 91

72 37 AYŞEGÜL NİSA SÜMER8A 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 5 15 0,00 23 67 0,66 205,151 20 72 515 2010 23890
% 93

73 147 ADNAN EFE TURGUT 8D 3 12 -1,00 3 1 2,67 1 6 -1,00 0 3 -1,00 2 3 1,00 9 25 0,67 197,663 16 73 535 2056 24380
% 95

74 194 HASAN MERT KURTAR 8B 6 9 3,00 0 9 -3,00 3 6 1,00 1 5 -0,67 1 3 0,00 3 15 -2,00 14 47 -1,67 196,771 13 74 536 2061 24433
% 95

75 210 MEHMET TEMİR 8A 4 16 -1,33 1 8 -1,67 1 9 -2,00 4 3 3,00 3 7 0,67 4 14 -0,67 17 57 -2,00 189,711 21 75 546 2099 24809
% 97

76 124 CELAL CAN KILI VUR 8D 2 8 -0,67 2 2 1,33 2 2 1,33 0 4 -1,33 0 6 -2,00 6 22 -1,34 188,789 17 76 547 2101 24845
% 97

77 161 SAMET KÖŞGEROĞLU 8D 3 9 0,00 1 8 -1,67 1 8 -1,67 0 1 -0,33 0 1 -0,33 5 27 -4,00 187,865 18 77 548 2106 24894
% 97

78 68 SEBAHATTİN BAZ 8B 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 10 -0,33 1 11 -2,67 17 58 -2,33 186,045 14 78 552 2112 24965
% 97

79 217 SEYİT SABAN 8B 1 7 -1,33 1 4 -0,33 2 2 1,33 0 3 -1,00 1 2 0,33 0 6 -2,00 5 24 -3,00 185,223 15 79 553 2114 24995
% 98

80 188 KAAN BERKE ÖNDER 8B 3 12 -1,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 6 0,00 1 9 -2,00 5 10 1,67 13 55 -5,33 182,516 16 80 555 2119 25094
% 98

81 90 HİRANUR KÖYYAR 8B 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 19 -5,33 5 15 0,00 17 73 -7,33 168,791 17 81 564 2148 25358
% 99
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SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALKIN USTA 186 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 9 4,00 20 10,83 9,79 12,07

Tarih 10 5 4 3,67 37 3,87 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,10 5,33 6,76

İngilizce 10 3 5 1,33 13 5,62 4,09 5,15

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 6,24 4,58 6,78

Fen 20 4 13 -0,33 -2 10,72 8,98 10,25

Toplam: 90 24 42 10,00 11 43,37 36,02 45,68

Sözel (TÜR) DcABcCdABcDbadba    

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) CABdcDAab 

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) cDcCaBbdCa

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) dCbdaaDB  

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT) Cabccd              

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) cadaBCcdaAbdaaccA   

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPENEN GÜLEÇ 83 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 10,83 9,79 12,07

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,87 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 6,10 5,33 6,76

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,62 4,09 5,15

Matematik 20 13 7 10,67 53 6,24 4,58 6,78

Fen 20 15 5 13,33 67 10,72 8,98 10,25

Toplam: 90 62 27 53,00 59 43,37 36,02 45,68

Sözel (TÜR) DadBbCCAacaDBBDDDBBa

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) CAdBDDAbAc

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) ADdCC bACB

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) dCAAcBDBCb

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT) CBDAAcbdBBaDbdDCdCBD

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) BCaCBbdADACACDbDABCb

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 2 1 67
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL NİSA SÜMER 37 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 10,83 9,79 12,07

Tarih 10 3 7 0,67 7 3,87 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 6,10 5,33 6,76

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 5,62 4,09 5,15

Matematik 20 6 14 1,33 7 6,24 4,58 6,78

Fen 20 5 15 0,00 0 10,72 8,98 10,25

Toplam: 90 23 67 0,67 1 43,37 36,02 45,68

Sözel (TÜR) cbAdbbaAacbDcBcDcBdd

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) bbBaDcAbbd

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) ADcabaccbd

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) bacdcabBac

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT) dBDcdaddadBaDdDCdaac

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) aadaaCddbdaAaDaadBCa

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 2 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 1 2 33
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ÇELİK 66 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 10,83 9,79 12,07

Tarih 10 9 1 8,67 87 3,87 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,10 5,33 6,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,62 4,09 5,15

Matematik 20 12 6 10,00 50 6,24 4,58 6,78

Fen 20 20 0 20,00 100 10,72 8,98 10,25

Toplam: 90 78 10 74,67 83 43,37 36,02 45,68

Sözel (TÜR) cADDCABBACDDBDBDBDcB

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) CBADABDCdA

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) BCADBDCAaC

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) BACBDADCDC

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT) BDCABdB  CAcDBCcBada

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) BBCCBCABDCADDCADBDCA

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 3 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK ACAR 196 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 10,83 9,79 12,07

Tarih 10 5 5 3,33 33 3,87 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,10 5,33 6,76

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,62 4,09 5,15

Matematik 20 4 4 2,67 13 6,24 4,58 6,78

Fen 20 16 4 14,67 73 10,72 8,98 10,25

Toplam: 90 47 28 37,67 42 43,37 36,02 45,68

Sözel (TÜR) DDAdbCbcaabDBaD   Bc

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) adBBDcAdAd

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) ADBaaBDAda

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) adAADBDBCD

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT) bdbcABCC            

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) BCBCBCBADACdCabaABCD

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 0 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 3 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR TAYYARE 221 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 10,83 9,79 12,07

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,87 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,10 5,33 6,76

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,62 4,09 5,15

Matematik 20 18 2 17,33 87 6,24 4,58 6,78

Fen 20 19 1 18,67 93 10,72 8,98 10,25

Toplam: 90 81 9 78,00 87 43,37 36,02 45,68

Sözel (TÜR) BcDDCABBdCDDBDBDBDBB

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) CBAcABDCdc

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) BCADBDCABC

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) BACBDADaDC

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT) BDCABABBbCADDBCDBDdC

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) BBCbBCABDCADDCADBDCA

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 3 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELANU  KEKİLLİ 195 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 10,83 9,79 12,07

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,87 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,10 5,33 6,76

İngilizce 10 5 4 3,67 37 5,62 4,09 5,15

Matematik 20 1 4 -0,33 -2 6,24 4,58 6,78

Fen 20 13 6 11,00 55 10,72 8,98 10,25

Toplam: 90 53 20 46,33 51 43,37 36,02 45,68

Sözel (TÜR) DDABACCABBaDBBDcDBBB

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) CABBDcACbd

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) ADdCCBDACB

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) aCA aBaBCa

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT)             bd  dCa 

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) B aCBCBADACcbDDaABac

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 2 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 2 1 67
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMO ATAY 604 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,83 9,79 12,07

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,87 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,10 5,33 6,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,62 4,09 5,15

Matematik 20 15 4 13,67 68 6,24 4,58 6,78

Fen 20 18 1 17,67 88 10,72 8,98 10,25

Toplam: 90 71 17 65,33 73 43,37 36,02 45,68

Sözel (TÜR) BcDDCAcdAaDadDBDBDBB

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) CBcbdBDCAc

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) BaADBDCAdC

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) BACBDADCDC

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT) BDCdBABBCCAD BCbBbdC

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) BaCCBCABDCAD CADBDCA

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 3 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN BAŞIBÜYÜK 182 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 10,83 9,79 12,07

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,87 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,10 5,33 6,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,62 4,09 5,15

Matematik 20 20 0 20,00 100 6,24 4,58 6,78

Fen 20 20 0 20,00 100 10,72 8,98 10,25

Toplam: 90 85 5 83,33 93 43,37 36,02 45,68

Sözel (TÜR) DDABbCCABBDDaBDDDBBB

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) CdBBDcACAd

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) ADBCCBDACB

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) CCAADBDBCD

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT) CBDAABCCBBBDDADCACBD

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) BCBCBCBADACACDDDABCD

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 3 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA KAZ 135 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 10,83 9,79 12,07

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,87 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,10 5,33 6,76

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,62 4,09 5,15

Matematik 20 16 4 14,67 73 6,24 4,58 6,78

Fen 20 19 1 18,67 93 10,72 8,98 10,25

Toplam: 90 81 9 78,00 87 43,37 36,02 45,68

Sözel (TÜR) DDABACCABBDDBBDDDBBc

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) CABBDcdCAA

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) ADBCCBDACB

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) aCAADBDBCD

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT) CBDAABCCBBdDDAcCdCaD

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) BCBCBCBADACdCDDDABCD

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 3 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR  ÇAKIR 154 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 10 2,67 13 10,83 9,79 12,07

Tarih 10 0 10 -3,33 -33 3,87 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 6,10 5,33 6,76

İngilizce 10 4 5 2,33 23 5,62 4,09 5,15

Matematik 20 9 10 5,67 28 6,24 4,58 6,78

Fen 20 3 16 -2,33 -12 10,72 8,98 10,25

Toplam: 90 24 59 4,33 5 43,37 36,02 45,68

Sözel (TÜR) abDc dBacdbD D cB Bd

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) acdbdacdbd

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) dbAcabdcBd

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) adb cAbCDC

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT) BDCAcAaa aADDdbcaDca

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) acbdaCcBcdbacdc Baac

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 1 2 33
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İBO ŞENOL 599 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 10,83 9,79 12,07

Tarih 10 4 6 2,00 20 3,87 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,10 5,33 6,76

İngilizce 10 4 1 3,67 37 5,62 4,09 5,15

Matematik 20 5 3 4,00 20 6,24 4,58 6,78

Fen 20 16 4 14,67 73 10,72 8,98 10,25

Toplam: 90 44 29 34,33 38 43,37 36,02 45,68

Sözel (TÜR) cbAcdabAacaDdBacDBdB

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) CcBBDbbacd

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) ADBaCBDACd

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG)    A B BaD

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT) CB c dC    D      Bb

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) daBCdCBADACACDDaABCD

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 3 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET TEMİR 210 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 10,83 9,79 12,07

Tarih 10 1 8 -1,67 -17 3,87 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 6,10 5,33 6,76

İngilizce 10 4 3 3,00 30 5,62 4,09 5,15

Matematik 20 3 7 0,67 3 6,24 4,58 6,78

Fen 20 4 14 -0,67 -3 10,72 8,98 10,25

Toplam: 90 17 57 -2,00 -2 43,37 36,02 45,68

Sözel (TÜR) cADbC*adbdaccadbcadB

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) dacDbacbb 

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) addbcabdaC

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) adCBcAD   

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT) BDaccbdaCb          

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) daCbdCdaabdbcC  aaCb

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 1 2 33
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETALİ FERSAK 601 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 10,83 9,79 12,07

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,87 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,10 5,33 6,76

İngilizce 10 5 0 5,00 50 5,62 4,09 5,15

Matematik 20 4 1 3,67 18 6,24 4,58 6,78

Fen 20 12 7 9,67 48 10,72 8,98 10,25

Toplam: 90 45 21 38,00 42 43,37 36,02 45,68

Sözel (TÜR) cDAB bC dBaDBBD Dacd

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) CABBDccbcA

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) ADdaCBDACB

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG)    A B BCD

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT)           B D  C  Bb

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) BacaBCdAD CACDbaAdCD

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 1 2 33
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS ERİKAN 18 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,83 9,79 12,07

Tarih 10 3 4 1,67 17 3,87 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 5 1 4,67 47 6,10 5,33 6,76

İngilizce 10 5 2 4,33 43 5,62 4,09 5,15

Matematik 20 3 4 1,67 8 6,24 4,58 6,78

Fen 20 6 8 3,33 17 10,72 8,98 10,25

Toplam: 90 38 23 30,33 34 43,37 36,02 45,68

Sözel (TÜR) aDABACCABBaDBBDcDBBc

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR)  c BDcAb d

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) ADBd  D  B

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) bCAbDB  C 

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT)         BcaDD    b a

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) BCaa CdbDbddCD  b   

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 0 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BUDULGAN 54 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 10,83 9,79 12,07

Tarih 10 6 3 5,00 50 3,87 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 6,10 5,33 6,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,62 4,09 5,15

Matematik 20 1 1 0,67 3 6,24 4,58 6,78

Fen 20 11 7 8,67 43 10,72 8,98 10,25

Toplam: 90 52 14 47,33 53 43,37 36,02 45,68

Sözel (TÜR) BADDCbBBACDaBDB BD c

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) bBAcABaCA 

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) BCAD DCABC

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) BACBDADCDC

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT)                 Bb  

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) Bc CBCAdadb aCADBcCA

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 2 1 67
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER BARAN YALÇIN 128 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,83 9,79 12,07

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,87 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,10 5,33 6,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,62 4,09 5,15

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 6,24 4,58 6,78

Fen 20 17 2 16,33 82 10,72 8,98 10,25

Toplam: 90 56 19 49,67 55 43,37 36,02 45,68

Sözel (TÜR) DDcBAbCABBaDBBDcDBBd

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) CABdDcACcd

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) ADdaCdDACB

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) CCAADBDBCD

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT) Cdad        b      b

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) BC dBCBADACACDbDABCD

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 2 1 67
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ DUMAN 97 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 10,83 9,79 12,07

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 3,87 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,10 5,33 6,76

İngilizce 10 3 4 1,67 17 5,62 4,09 5,15

Matematik 20 0 4 -1,33 -7 6,24 4,58 6,78

Fen 20 4 16 -1,33 -7 10,72 8,98 10,25

Toplam: 90 24 46 8,67 10 43,37 36,02 45,68

Sözel (TÜR) BADDCbaBdCDa DBcacad

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) dcAcbdabcd

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) BdAcaDCbBC

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) dACac Db  

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT)        c         adb

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) cadCBadabCdbbaccdabA

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 2 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 0 3 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜSTEM OKÇUOĞLU 80 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 10,83 9,79 12,07

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,87 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,10 5,33 6,76

İngilizce 10 2 4 0,67 7 5,62 4,09 5,15

Matematik 20 10 3 9,00 45 6,24 4,58 6,78

Fen 20 11 9 8,00 40 10,72 8,98 10,25

Toplam: 90 47 31 36,67 41 43,37 36,02 45,68

Sözel (TÜR) BdaDCbBBACDaBcBac BB

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) dBdDAdDCAc

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) ddADaDCcBC

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) dbCd  a  C

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT) BaCAB  BC AD  Ca  dC

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) BddbBCAdaadDDdADBbCA

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 2 1 67
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KAÇAR 173 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 10,83 9,79 12,07

Tarih 10 7 3 6,00 60 3,87 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,10 5,33 6,76

İngilizce 10 6 3 5,00 50 5,62 4,09 5,15

Matematik 20 12 3 11,00 55 6,24 4,58 6,78

Fen 20 16 3 15,00 75 10,72 8,98 10,25

Toplam: 90 70 13 65,67 73 43,37 36,02 45,68

Sözel (TÜR) BADDCABBACDDBDBDBDdB

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) CBAcABbCAc

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) BCADBDCABC

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) cACB AaaDC

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT) BDCABAB CCAc    BDdd

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) B aCBCAdDCADDCbDBDCA

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 3 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BEREN KOCA 276 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 10,83 9,79 12,07

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,87 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,10 5,33 6,76

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,62 4,09 5,15

Matematik 20 10 8 7,33 37 6,24 4,58 6,78

Fen 20 20 0 20,00 100 10,72 8,98 10,25

Toplam: 90 75 13 70,67 79 43,37 36,02 45,68

Sözel (TÜR) BADDbABBACDDBDBDBDBd

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) CBAcABDCAc

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) BCADBDCABC

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) cACBDADCDC

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT) BDCA bBBdbADDaC abda

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) BBCCBCABDCADDCADBDCA

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 3 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN BAĞLAR 162 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 7,84 9,79 12,07

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,96 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,78 5,33 6,76

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,76 4,09 5,15

Matematik 20 3 0 3,00 15 3,77 4,58 6,78

Fen 20 5 15 0,00 0 5,51 8,98 10,25

Toplam: 90 38 35 26,33 29 26,63 36,02 45,68

Sözel (TÜR) DbABAbbcBBacBBbDacdB

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) CdaBbDAdcA

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) ADBCCaDcCB

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) CCAbacDBCD

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT) CBD                 

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) BaBadCddDbadCbbacadb

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 0 3 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYSEL YAĞCI 180 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 6 7,00 35 7,84 9,79 12,07

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,96 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 3,78 5,33 6,76

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,76 4,09 5,15

Fen 20 5 9 2,00 10 5,51 8,98 10,25

Toplam: 90 24 33 13,00 14 26,63 36,02 45,68

Sözel (TÜR) BADDaAB  dDaBcB   ac

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) CabcdaaCAd

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) d ADabCdc 

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) BACcabaCcd

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (FEN) cabCBabd CAc dAb    

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA YURT 197 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 7,84 9,79 12,07

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,96 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,78 5,33 6,76

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,76 4,09 5,15

Matematik 20 14 4 12,67 63 3,77 4,58 6,78

Fen 20 13 7 10,67 53 5,51 8,98 10,25

Toplam: 90 66 22 58,67 65 26,63 36,02 45,68

Sözel (TÜR) DDABAbCAdBDcBBDDDBBB

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) CcBBaDACdA

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) bDBaCBDAdB

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) CCAbDBaBCD

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT) CBDAABCaBB DD abdCBD

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) BdcCBadADACACDbaABbD

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 3 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU CAN 75 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 7,84 9,79 12,07

Tarih 10 8 2 7,33 73 2,96 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,78 5,33 6,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 2,76 4,09 5,15

Matematik 20 13 3 12,00 60 3,77 4,58 6,78

Fen 20 15 5 13,33 67 5,51 8,98 10,25

Toplam: 90 69 17 63,33 70 26,63 36,02 45,68

Sözel (TÜR) BcDDbABBACDDabBDBDBB

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) CBcDAcDCAA

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) BabDBDCABd

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) BACBDADCDC

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT) BDC BABBCd DD b BDdC

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) BBdCBCAdaCAbDbADBDCA

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 3 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU KAYIŞLIOĞLU 13 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 7,84 9,79 12,07

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,96 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,78 5,33 6,76

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,76 4,09 5,15

Matematik 20 5 15 0,00 0 3,77 4,58 6,78

Fen 20 5 15 0,00 0 5,51 8,98 10,25

Toplam: 90 32 58 12,67 14 26,63 36,02 45,68

Sözel (TÜR) DDABAabAdBbbBBccaccB

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) CbaaacdCdA

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) ADddaBbcbd

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) CCAbacaBCD

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT) CBacAcdbaBdbadDaddca

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) BaaaBCddaACcdbcbbdbc

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 0 3 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN ŞEREMET 127 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 7,84 9,79 12,07

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,96 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 3,78 5,33 6,76

İngilizce 10 1 2 0,33 3 2,76 4,09 5,15

Matematik 20 5 7 2,67 13 3,77 4,58 6,78

Fen 20 14 6 12,00 60 5,51 8,98 10,25

Toplam: 90 49 25 40,67 45 26,63 36,02 45,68

Sözel (TÜR) BADDCbBBACDaBDBaBbB 

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) CaAcABDCdA

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) BCADBcdAcC

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG)    Bcb    

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT) cc  c BB CdbDc a   C

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) dcCCdCAdaCAbDCADBDCA

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 3 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZAN ZEHRA ÇELENK 187 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 7,84 9,79 12,07

Tarih 10 9 1 8,67 87 2,96 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 3,78 5,33 6,76

İngilizce 10 9 1 8,67 87 2,76 4,09 5,15

Matematik 20 12 4 10,67 53 3,77 4,58 6,78

Fen 20 20 0 20,00 100 5,51 8,98 10,25

Toplam: 90 77 9 74,00 82 26,63 36,02 45,68

Sözel (TÜR) DDABACCABBcDBBDcDBBd

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) CABBDDACbA

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) ADBCCBDACB

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) dCAADBDBCD

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT) CBD A Cd BaDDA CbCcD

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) BCBCBCBADACACDDDABCD

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 3 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL UĞURLUKILIÇ 152 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 6 8,00 40 7,84 9,79 12,07

Tarih 10 4 4 2,67 27 2,96 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,78 5,33 6,76

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,76 4,09 5,15

Matematik 20 2 0 2,00 10 3,77 4,58 6,78

Fen 20 8 9 5,00 25 5,51 8,98 10,25

Toplam: 90 36 27 27,00 30 26,63 36,02 45,68

Sözel (TÜR) bDdBACdcBBDDBdD a   

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) bd B DAdcA

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) AbBdCaDcCB

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) CCAbacaBCD

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT)  B          D       

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) BCcCdCcADbdb a  AcCa

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 1 2 33
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN MERT KURTAR 194 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 9 3,00 15 7,84 9,79 12,07

Tarih 10 0 9 -3,00 -30 2,96 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 3,78 5,33 6,76

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 2,76 4,09 5,15

Matematik 20 1 3 0,00 0 3,77 4,58 6,78

Fen 20 3 15 -2,00 -10 5,51 8,98 10,25

Toplam: 90 14 47 -1,67 -2 26,63 36,02 45,68

Sözel (TÜR) dcDca dBcCDaBbcD    

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) dcbababab 

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) aaAbcDCc b

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) aAbabd    

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT) dadA                

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) acbCabAdcdcbcbdaBa  

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 0 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 1 1 33
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR KÖYYAR 90 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 7,84 9,79 12,07

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,96 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,78 5,33 6,76

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 2,76 4,09 5,15

Matematik 20 1 19 -5,33 -27 3,77 4,58 6,78

Fen 20 5 15 0,00 0 5,51 8,98 10,25

Toplam: 90 17 73 -7,33 -8 26,63 36,02 45,68

Sözel (TÜR) bbdBcaCbacbaBBaDadcc

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) bAcdcDcCbb

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) badCCdacac

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) Cadbccacab

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT) dacAdcadaaccbbaadbda

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) dCBdadBAbcabab*accbD

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 1 2 33
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ATASEVER 148 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 6 8,00 40 7,84 9,79 12,07

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,96 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 3,78 5,33 6,76

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,76 4,09 5,15

Fen 20 4 16 -1,33 -7 5,51 8,98 10,25

Toplam: 90 26 39 13,00 14 26,63 36,02 45,68

Sözel (TÜR) BADDaABaA DaBcB   ac

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) CabcdaaCAd

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) d ADaDCddC

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) BACcabaCcd

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (FEN) BaabBCddaCdcbdcaacab

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 0 3 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN BERKE ÖNDER 188 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 12 -1,00 -5 7,84 9,79 12,07

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,96 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 0 10 -3,33 -33 3,78 5,33 6,76

İngilizce 10 2 6 0,00 0 2,76 4,09 5,15

Matematik 20 1 9 -2,00 -10 3,77 4,58 6,78

Fen 20 5 10 1,67 8 5,51 8,98 10,25

Toplam: 90 13 55 -5,33 -6 26,63 36,02 45,68

Sözel (TÜR) abaDCcaBdbcbacd     

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) adbcABbdcd

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) adcbabbcda

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) abCdabaC  

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT) Bb cdddabac         

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) aaaaBCdcbaAbDCb     

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZMİYE AVCI 155 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 7,84 9,79 12,07

Tarih 10 9 1 8,67 87 2,96 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 3,78 5,33 6,76

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,76 4,09 5,15

Matematik 20 18 2 17,33 87 3,77 4,58 6,78

Fen 20 19 1 18,67 93 5,51 8,98 10,25

Toplam: 90 80 10 76,67 85 26,63 36,02 45,68

Sözel (TÜR) DDdBbCCABBDDBBDDDBBB

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) CcBBDDACAA

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) ADBCCBDACd

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) aCAADBcdCD

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT) CBDAABCCBBBDDADCdaBD

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) BCBCBbBADACACDDDABCD

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 2 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 3 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SEBAHATTİN BAZ 68 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 7,84 9,79 12,07

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,96 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 3,78 5,33 6,76

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,76 4,09 5,15

Matematik 20 3 10 -0,33 -2 3,77 4,58 6,78

Fen 20 1 11 -2,67 -13 5,51 8,98 10,25

Toplam: 90 17 58 -2,33 -3 26,63 36,02 45,68

Sözel (TÜR) BbbbacddcCabaadcBaBB

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) accDbBadAc

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) aaAaBbbdcC

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) dddaabcCDd

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT) Bcd  cBBda c ddba   

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN)  cbaab d  A b db  ac

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SELVİNAZ CAN 208 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 7,84 9,79 12,07

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,96 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 3,78 5,33 6,76

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,76 4,09 5,15

Matematik 20 11 4 9,67 48 3,77 4,58 6,78

Fen 20 18 2 17,33 87 5,51 8,98 10,25

Toplam: 90 65 20 58,33 65 26,63 36,02 45,68

Sözel (TÜR) BADDbABBACDaBDaDBcBB

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) CBccABaCAc

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) BCADBDCABC

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) dbCBadDaaC

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT) BDCd bB  CADD C aDbC

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) BBCCBCAdDCADDCAbBDCA

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 2 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 3 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SEYİT SABAN 217 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 1 7 -1,33 -7 7,84 9,79 12,07

Tarih 10 1 4 -0,33 -3 2,96 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 2 2 1,33 13 3,78 5,33 6,76

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 2,76 4,09 5,15

Matematik 20 1 2 0,33 2 3,77 4,58 6,78

Fen 20 0 6 -2,00 -10 5,51 8,98 10,25

Toplam: 90 5 24 -3,00 -3 26,63 36,02 45,68

Sözel (TÜR) cb db    B   d  b  d

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) d Bd a  d 

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN)  D aC b   

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) b  d  b   

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT)     c     B     d   

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) a  d a c  a   c     

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 0 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 2 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KOŞTUR 119 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 9 4,00 20 7,84 9,79 12,07

Tarih 10 5 4 3,67 37 2,96 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 3,78 5,33 6,76

İngilizce 10 0 7 -2,33 -23 2,76 4,09 5,15

Matematik 20 5 11 1,33 7 3,77 4,58 6,78

Fen 20 5 12 1,00 5 5,51 8,98 10,25

Toplam: 90 25 49 8,67 10 26,63 36,02 45,68

Sözel (TÜR) BcDa cdBA DcBa cda B

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) bc cABDCAb

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) BdAcabC da

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) cda cdbb  

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT) cbdcBAc  bda cab DAC

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) cB CBdAdca abdc aDbc

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 2 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 1 2 33
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
A   M İ** * M*M   I 5 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 8 0,33 2 9,01 9,79 12,07

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,68 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,76 5,33 6,76

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,96 4,09 5,15

Matematik 20 9 11 5,33 27 1,83 4,58 6,78

Fen 20 3 17 -2,67 -13 9,92 8,98 10,25

Toplam: 90 28 53 10,33 11 33,16 36,02 45,68

Sözel (TÜR) dcDcdbcBAb         c

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) bcADAaDCdc

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) BCdbcaCABd

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) dbCBacDbca

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT) cabABdaBCabcDBCDaDca

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) dabdaCdBabdDcbbadbbc

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 2 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 0 3 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ HÜK MDAR 11 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 4 10,67 53 9,01 9,79 12,07

Tarih 10 7 3 6,00 60 2,68 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,76 5,33 6,76

İngilizce 10 1 1 0,67 7 3,96 4,09 5,15

Matematik 20 6 4 4,67 23 1,83 4,58 6,78

Fen 20 16 4 14,67 73 9,92 8,98 10,25

Toplam: 90 47 20 40,33 45 33,16 36,02 45,68

Sözel (TÜR) DDbBACaAdBaDBBD   B 

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) CABBDbAbbA

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) ADBdd DbdB

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG)   A c     

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT)        dB  DDbaCdCB 

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) BCaCBCBADAdACcDcABCD

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 3 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASEL SARIGEÇİLİ 63 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 9,01 9,79 12,07

Tarih 10 4 5 2,33 23 2,68 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 5,76 5,33 6,76

İngilizce 10 3 6 1,00 10 3,96 4,09 5,15

Matematik 20 2 3 1,00 5 1,83 4,58 6,78

Fen 20 14 4 12,67 63 9,92 8,98 10,25

Toplam: 90 39 27 30,00 33 33,16 36,02 45,68

Sözel (TÜR) DDAc bC cBDbBcD aBBc

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) Ccd abACcA

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) ADd C DAbB

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) CaA cabaCb

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT) b       aB  Db      

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) Bbc BCBADdCACDaDA CD

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 1 0 33
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYLENUR YILDIRIM 183 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 9,01 9,79 12,07

Tarih 10 4 3 3,00 30 2,68 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 5,76 5,33 6,76

İngilizce 10 7 2 6,33 63 3,96 4,09 5,15

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 1,83 4,58 6,78

Fen 20 17 2 16,33 82 9,92 8,98 10,25

Toplam: 90 52 19 45,67 51 33,16 36,02 45,68

Sözel (TÜR) BAbDCAB dCDcBDBaBDdB

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) CcdcABD   

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) B AD DCABC

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) BACBDba DC

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT)  bbA  a  b a    a dC

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) BBCCBCABDd DDCADBDaA

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 1 0 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 2 1 67
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN BULUT 156 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 9,01 9,79 12,07

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,68 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,76 5,33 6,76

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,96 4,09 5,15

Matematik 20 5 7 2,67 13 1,83 4,58 6,78

Fen 20 14 6 12,00 60 9,92 8,98 10,25

Toplam: 90 55 27 46,00 51 33,16 36,02 45,68

Sözel (TÜR) DDABACCABBaDBBbbaBdB

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) CABaDbAdcd

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) AbBCCaDcCB

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) CCAbDBDBCD

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT)  a  dc  B  DDcD caBc

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) BadCBCBdDACcCDcaABCD

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 0 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 3 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERK DEMİRDÜZEN 219 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 14 -2,67 -13 9,01 9,79 12,07

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,68 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,76 5,33 6,76

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,96 4,09 5,15

Matematik 20 4 10 0,67 3 1,83 4,58 6,78

Fen 20 11 9 8,00 40 9,92 8,98 10,25

Toplam: 90 24 56 5,33 6 33,16 36,02 45,68

Sözel (TÜR) abc dccd C bd dcabaB

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) acdbccDabA

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) abcDBaCcaC

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) dcbdbAcdaa

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT) acb   aB dcD  CaabdC

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) BcaCBbAdaCAaDCADcbCd

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 2 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 1 2 33
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA YÜZER 48 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 9,01 9,79 12,07

Tarih 10 3 4 1,67 17 2,68 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 5,76 5,33 6,76

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,96 4,09 5,15

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 1,83 4,58 6,78

Fen 20 13 4 11,67 58 9,92 8,98 10,25

Toplam: 90 43 25 34,67 39 33,16 36,02 45,68

Sözel (TÜR) aDcBbCbABBaDBBDbcBaB

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) CAaB cdd  

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) ADB CdD CB

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) aCAADBccCD

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT)   a  B ad   a   c   

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) BCBC C bDACACDb AcCc

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 2 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 1 2 33
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ALTUN 150 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 9,01 9,79 12,07

Tarih 10 3 5 1,33 13 2,68 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 5,76 5,33 6,76

İngilizce 10 2 3 1,00 10 3,96 4,09 5,15

Matematik 20 2 3 1,00 5 1,83 4,58 6,78

Fen 20 8 7 5,67 28 9,92 8,98 10,25

Toplam: 90 32 27 23,00 26 33,16 36,02 45,68

Sözel (TÜR) BADDbAcBAabDBDB B Ba

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) dBcDAdba  

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) c AcBDd Ba

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG)   C Dba  a

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT)       B  db    a   C

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) daC BC aDd  cCAb DaA

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 1 0 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 1 1 33
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELA KOÇ 176 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 9,01 9,79 12,07

Tarih 10 6 4 4,67 47 2,68 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,76 5,33 6,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,96 4,09 5,15

Matematik 20 4 4 2,67 13 1,83 4,58 6,78

Fen 20 14 6 12,00 60 9,92 8,98 10,25

Toplam: 90 61 17 55,33 61 33,16 36,02 45,68

Sözel (TÜR) DDABACCABBcDBBDcDBBB

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) CcdBDcACcA

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) ADBaCBDACB

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) CCAADBDBCD

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT)     A  dB   Db bdC  

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) adBaBCdADACACaDaABCD

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 2 1 67
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN  NUR NARİN 169 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 10 1,67 8 9,01 9,79 12,07

Tarih 10 2 5 0,33 3 2,68 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 5,76 5,33 6,76

İngilizce 10 2 6 0,00 0 3,96 4,09 5,15

Matematik 20 4 7 1,67 8 1,83 4,58 6,78

Fen 20 7 7 4,67 23 9,92 8,98 10,25

Toplam: 90 23 40 9,67 11 33,16 36,02 45,68

Sözel (TÜR)  DcaAd AcaccBBcc  c 

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) d BBbcdd  

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) cc  CaDdaB

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) bCd bBa db

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT) CB   c b BdD  cbb  c

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) B BCadcdD  A bDDb a 

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 2 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 1 0 33
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN URUS 167 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 9,01 9,79 12,07

Tarih 10 5 4 3,67 37 2,68 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,76 5,33 6,76

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,96 4,09 5,15

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 1,83 4,58 6,78

Fen 20 17 3 16,00 80 9,92 8,98 10,25

Toplam: 90 54 22 46,67 52 33,16 36,02 45,68

Sözel (TÜR) BADDCABdACDbB BDBb B

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) bBAcAdD Ab

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) BCADBDCAaC

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) BACcDcbaDC

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT)    c  a  a cD ac D b

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) BBCCBCAdDaADaCADBDCA

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 3 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL KURT 52 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 8 5,33 27 9,01 9,79 12,07

Tarih 10 3 4 1,67 17 2,68 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 3 2 2,33 23 5,76 5,33 6,76

İngilizce 10 2 3 1,00 10 3,96 4,09 5,15

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 1,83 4,58 6,78

Fen 20 3 10 -0,33 -2 9,92 8,98 10,25

Toplam: 90 20 32 9,33 10 33,16 36,02 45,68

Sözel (TÜR) DDAdAdCbcaDaBdD    a

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) Cbcd Db  A

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) A a C Dc  

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) aCAbb     

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT)  d  A  d    cb  d   

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) cCaadbcA Adc b  d   

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 0 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 0 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA GÖÇ 229 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 1 14,67 73 9,01 9,79 12,07

Tarih 10 2 3 1,00 10 2,68 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 5,76 5,33 6,76

İngilizce 10 2 3 1,00 10 3,96 4,09 5,15

Matematik 20 2 6 0,00 0 1,83 4,58 6,78

Fen 20 16 4 14,67 73 9,92 8,98 10,25

Toplam: 90 43 18 37,00 41 33,16 36,02 45,68

Sözel (TÜR) B DDCABBA D BDBDBb B

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) Cc cbB    

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) BaAD DC B 

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG)  ACa   bb 

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT)  cbA  B  abaa       

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) BBbCBCAdaCADDCADBDCb

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 3 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ASLANBABA 50 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 2 14,33 72 9,01 9,79 12,07

Tarih 10 5 2 4,33 43 2,68 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,76 5,33 6,76

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,96 4,09 5,15

Matematik 20 5 3 4,00 20 1,83 4,58 6,78

Fen 20 14 4 12,67 63 9,92 8,98 10,25

Toplam: 90 56 13 51,67 57 33,16 36,02 45,68

Sözel (TÜR) BcDDCABBACDaB B BD B

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) CB  ABaC b

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) BC DaDCABC

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) cACBDADCDC

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT)  D b  B   AD     adC

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) Bc CBCAd CADaCADBDbA

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 0 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 2 1 67
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ÇULHA 164 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 9,01 9,79 12,07

Tarih 10 5 5 3,33 33 2,68 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,76 5,33 6,76

İngilizce 10 2 1 1,67 17 3,96 4,09 5,15

Matematik 20 3 6 1,00 5 1,83 4,58 6,78

Fen 20 11 7 8,67 43 9,92 8,98 10,25

Toplam: 90 39 28 29,67 33 33,16 36,02 45,68

Sözel (TÜR) DDbabbCABBa cBDa  BB

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) aAaBDcAbcA

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) ADBbCaDACB

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG)   A a  B  

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT)  c  d  d B  D  Ccba 

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) BaaaBCdADAdbCa DA CD

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 1 1 33
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN AKÇAY 482 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 9,01 9,79 12,07

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 2,68 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,76 5,33 6,76

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,96 4,09 5,15

Fen 20 12 7 9,67 48 9,92 8,98 10,25

Toplam: 90 28 41 14,33 16 33,16 36,02 45,68

Sözel (TÜR) DacBbaCddBaccBDacdac

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) adBcacAdcb

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) ADBCadbcad

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) abcdcBaBCD

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (FEN) aC CBaBAaACAbbabABCD

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 2 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 3 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
M BERAT UYGUN 115 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 9,01 9,79 12,07

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,68 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,76 5,33 6,76

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,96 4,09 5,15

Matematik 20 3 7 0,67 3 1,83 4,58 6,78

Fen 20 15 5 13,33 67 9,92 8,98 10,25

Toplam: 90 45 34 33,67 37 33,16 36,02 45,68

Sözel (TÜR) aADcbbBaACDcBcBDcb B

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) babcAdDCAc

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) BCADBDCABd

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) BACccbadcC

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT) BD  c     bbDdac   a

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) cBbCBCABDCAaDbADBDCd

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 2 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 3 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE TEPSİ 160 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 9,01 9,79 12,07

Tarih 10 8 2 7,33 73 2,68 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,76 5,33 6,76

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,96 4,09 5,15

Matematik 20 12 2 11,33 57 1,83 4,58 6,78

Fen 20 17 3 16,00 80 9,92 8,98 10,25

Toplam: 90 73 10 69,67 77 33,16 36,02 45,68

Sözel (TÜR) BADDCABdACDDBDBaBD B

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) CBbDdBDCAA

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) BCADBDCABC

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) BACBDADaDC

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT) BD AB B  CdDD C BDdC

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) BBCCBCAdDCAcaCADBDCA

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 3 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ ŞİRİN 271 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 9,01 9,79 12,07

Tarih 10 3 7 0,67 7 2,68 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,76 5,33 6,76

İngilizce 10 3 4 1,67 17 3,96 4,09 5,15

Matematik 20 4 8 1,33 7 1,83 4,58 6,78

Fen 20 13 7 10,67 53 9,92 8,98 10,25

Toplam: 90 45 31 34,67 39 33,16 36,02 45,68

Sözel (TÜR) DDABbCCABBaDBBD  B c

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) CbadDcbdAd

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) ADBdCaDACB

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) dCb ac BC 

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT) bac     aB  D aCdCab

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) BacCBbdADACACDbadBCD

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 3 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ÇAM 60 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 10 2,67 13 9,01 9,79 12,07

Tarih 10 4 5 2,33 23 2,68 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 5,76 5,33 6,76

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,96 4,09 5,15

Matematik 20 3 2 2,33 12 1,83 4,58 6,78

Fen 20 8 8 5,33 27 9,92 8,98 10,25

Toplam: 90 33 31 22,67 25 33,16 36,02 45,68

Sözel (TÜR)  daDdAd  CDaBbc cbBc

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) dBAbAaDa b

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) B ADaDb da

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) BACBcADCDb

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT)        d CcD   D    

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) B aCBbAB CA bddD aad

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 0 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 0 2 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NADİDE ÇİNÇİK 32 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 9,01 9,79 12,07

Tarih 10 6 3 5,00 50 2,68 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,76 5,33 6,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,96 4,09 5,15

Matematik 20 2 2 1,33 7 1,83 4,58 6,78

Fen 20 10 8 7,33 37 9,92 8,98 10,25

Toplam: 90 50 19 43,67 49 33,16 36,02 45,68

Sözel (TÜR) BdDDCABBACDaBbc d BB

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) CBcbABaCA 

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) BbADBDCABC

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) BACBDADCDC

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT) a   Bb     D        

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) BdaCBCAda ADDCbD aab

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 0 2 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA SEZGİNLER 96 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 9,01 9,79 12,07

Tarih 10 4 3 3,00 30 2,68 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,76 5,33 6,76

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,96 4,09 5,15

Matematik 20 3 5 1,33 7 1,83 4,58 6,78

Fen 20 12 5 10,33 52 9,92 8,98 10,25

Toplam: 90 49 23 41,33 46 33,16 36,02 45,68

Sözel (TÜR) BcDDbABBACDaaDcDBDBB

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) bacD BDC  

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) BaAaBDCAaC

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) cACBDAaCDC

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT)    A  ad d Da     dC

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) B bCBCAdcCAbDC DB aA

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 2 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 1 1 33
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
OGUZHAN KARAVELİOGLU 213 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 10 3,67 18 9,01 9,79 12,07

Tarih 10 4 6 2,00 20 2,68 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,76 5,33 6,76

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,96 4,09 5,15

Matematik 20 1 0 1,00 5 1,83 4,58 6,78

Fen 20 9 8 6,33 32 9,92 8,98 10,25

Toplam: 90 33 32 22,33 25 33,16 36,02 45,68

Sözel (TÜR) DbABcdbAaBaDadD  d a

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) dABBDccbcd

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) ADBbCBDAda

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) CCAdadcBCc

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT)             D       

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) BaBbcCdADAbACb  daC 

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 0 2 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER YILDIRIM 116 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 9,01 9,79 12,07

Tarih 10 5 4 3,67 37 2,68 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,76 5,33 6,76

İngilizce 10 4 5 2,33 23 3,96 4,09 5,15

Matematik 20 5 6 3,00 15 1,83 4,58 6,78

Fen 20 17 3 16,00 80 9,92 8,98 10,25

Toplam: 90 57 21 50,00 56 33,16 36,02 45,68

Sözel (TÜR) DDABACCABBaDBBD DBBd

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) CbBBDcAa d

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) ADBbCBDACB

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) adAbaBaBC 

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT) Cc  cB C    D ba baD

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) BdBbBCdADACACDDDABCD

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 2 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 0 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 2 1 67
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİHA YILMAZ 163 8C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 9 3,00 15 9,01 9,79 12,07

Tarih 10 3 2 2,33 23 2,68 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 5 1 4,67 47 5,76 5,33 6,76

İngilizce 10 5 0 5,00 50 3,96 4,09 5,15

Matematik 20 1 1 0,67 3 1,83 4,58 6,78

Fen 20 7 2 6,33 32 9,92 8,98 10,25

Toplam: 90 27 15 22,00 24 33,16 36,02 45,68

Sözel (TÜR) c AcdCbbaaDDBBc   a 

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) a   a AC A

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) AD   BDAb 

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) CC  D DB  

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT)  a          D       

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) B B BC     b DDb  C 

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 2 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 0 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ADA BAŞCI 8 8D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 11,50 9,79 12,07

Tarih 10 4 5 2,33 23 3,57 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,28 5,33 6,76

İngilizce 10 4 5 2,33 23 3,76 4,09 5,15

Matematik 20 11 5 9,33 47 7,26 4,58 6,78

Fen 20 9 7 6,67 33 8,91 8,98 10,25

Toplam: 90 54 26 45,33 50 40,28 36,02 45,68

Sözel (TÜR) DDABACCABBbDaBDDDBBB

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR)  ABdDcddbA

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) ADBdCaDACB

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG)  CAbbcaBdD

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT)  BD bB CBB DDdDCdCaa

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) BaaaaC dDACAbD DA a 

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ADNAN EFE TURGUT 147 8D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 12 -1,00 -5 11,50 9,79 12,07

Tarih 10 3 1 2,67 27 3,57 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 1 6 -1,00 -10 5,28 5,33 6,76

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 3,76 4,09 5,15

Fen 20 2 3 1,00 5 8,91 8,98 10,25

Toplam: 90 9 25 0,67 1 40,28 36,02 45,68

Sözel (TÜR) cb cdd ABcbccab a  B

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR)     DDA  b

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) daaaCd   d

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) a   b  c  

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (FEN) aCBbd               

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 2 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CELAL CAN KILI VUR 124 8D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 8 -0,67 -3 11,50 9,79 12,07

Tarih 10 2 2 1,33 13 3,57 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 2 2 1,33 13 5,28 5,33 6,76

İngilizce 10 0 4 -1,33 -13 3,76 4,09 5,15

Fen 20 0 6 -2,00 -10 8,91 8,98 10,25

Toplam: 90 6 22 -1,33 -1 40,28 36,02 45,68

Sözel (TÜR) aadBb   B  c  c   ca

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) C d     dA

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) c  C  a  B

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) b c   c  b

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (FEN)   c d  b     b   d a

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 0 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 2 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 0 2 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF IRAZ DEMİRDÖVEN 151 8D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,50 9,79 12,07

Tarih 10 9 1 8,67 87 3,57 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,28 5,33 6,76

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,76 4,09 5,15

Matematik 20 12 8 9,33 47 7,26 4,58 6,78

Fen 20 18 2 17,33 87 8,91 8,98 10,25

Toplam: 90 74 16 68,67 76 40,28 36,02 45,68

Sözel (TÜR) BADDCABBACDDcDBDBDac

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) CBADABDCAb

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) BCADBDCABC

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) aACBDADbDC

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT) BDCdcABBCdADaaCDabbC

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) BaCCBCABDCADDCADBDbA

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 2 1 67
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE UZ 299 8D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,50 9,79 12,07

Tarih 10 9 1 8,67 87 3,57 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,28 5,33 6,76

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,76 4,09 5,15

Matematik 20 17 3 16,00 80 7,26 4,58 6,78

Fen 20 17 3 16,00 80 8,91 8,98 10,25

Toplam: 90 75 15 70,00 78 40,28 36,02 45,68

Sözel (TÜR) DDcBAdCABBcDBBDDDBBB

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) CABBDcACAA

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) ADBCCdDbCB

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) aCAADBcBCa

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT) CBDAABCCBBBDDADCdCab

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) BCaCBCBAbACbCDDDABCD

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 2 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 3 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE MELEK TUTAR 181 8D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 11,50 9,79 12,07

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,57 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,28 5,33 6,76

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,76 4,09 5,15

Matematik 20 17 1 16,67 83 7,26 4,58 6,78

Fen 20 20 0 20,00 100 8,91 8,98 10,25

Toplam: 90 83 5 81,33 90 40,28 36,02 45,68

Sözel (TÜR) BADDCABBACDDBDBDBDBB

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) CBAbABDCdA

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) BCADBDCABC

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) BACBcAaCDC

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT) BDCABAB CCADD CDBDdC

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) BBCCBCABDCADDCADBDCA

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 3 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA KÜTÜK 650 8D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 11,50 9,79 12,07

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,57 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,28 5,33 6,76

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,76 4,09 5,15

Matematik 20 15 3 14,00 70 7,26 4,58 6,78

Fen 20 18 2 17,33 87 8,91 8,98 10,25

Toplam: 90 78 10 74,67 83 40,28 36,02 45,68

Sözel (TÜR) BADDCABBACDDBDBDBcBB

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) CBADdBDCcA

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) BCADBDCAaC

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) BACBDADaDC

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT) BDCABcB dCADDBCDB dC

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) BBCCBCAdcCADDCADBDCA

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 3 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EREM ALTU 58 8D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 6 4,00 20 11,50 9,79 12,07

Tarih 10 1 5 -0,67 -7 3,57 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 3 3 2,00 20 5,28 5,33 6,76

İngilizce 10 1 6 -1,00 -10 3,76 4,09 5,15

Toplam: 90 11 20 4,33 5 40,28 36,02 45,68

Sözel (TÜR) caA AC A  DbB ca  d 

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) d aBc b  d

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) db aC D  B

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG)  bcAbd c a

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS ÇÖREKLİ 179 8D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,50 9,79 12,07

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,57 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,28 5,33 6,76

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,76 4,09 5,15

Matematik 20 12 5 10,33 52 7,26 4,58 6,78

Fen 20 18 2 17,33 87 8,91 8,98 10,25

Toplam: 90 70 17 64,33 71 40,28 36,02 45,68

Sözel (TÜR) DDABbdCABBDDBBDDDBBd

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) dbBBDcdCAA

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) ADBdCBDACB

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) aCAADBDBCb

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT) CBbAbBCdBB DD  CdCaD

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) BCBCBCBADcCACDDaABCD

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 3 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA SELİM AKSOY 106 8D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 4 9,67 48 11,50 9,79 12,07

Tarih 10 2 2 1,33 13 3,57 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 5,28 5,33 6,76

İngilizce 10 2 2 1,33 13 3,76 4,09 5,15

Matematik 20 8 8 5,33 27 7,26 4,58 6,78

Fen 20 4 10 0,67 3 8,91 8,98 10,25

Toplam: 90 30 33 19,00 21 40,28 36,02 45,68

Sözel (TÜR) DDAB CCAd aDBBbcD   

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) a    D C b

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) bDadCabcaB

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG)    A   cbD

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT) adcAdBCdBa  DA C dBb

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) daBdcCdbaACbda      

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 0 2 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK MODUK 112 8D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 11,50 9,79 12,07

Tarih 10 4 5 2,33 23 3,57 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 5,28 5,33 6,76

İngilizce 10 2 5 0,33 3 3,76 4,09 5,15

Matematik 20 2 4 0,67 3 7,26 4,58 6,78

Fen 20 2 13 -2,33 -12 8,91 8,98 10,25

Toplam: 90 30 36 18,00 20 40,28 36,02 45,68

Sözel (TÜR) aDdaAbCAaBDDcBbDDBac

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) CbadbDA bA

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN)  DBCCBDACB

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) aCAdbc a  

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT)   acAc       c C    

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) c Badacbb  c a cdBac

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 1 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 1 2 33
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET KÖŞGEROĞLU 161 8D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 9 0,00 0 11,50 9,79 12,07

Tarih 10 1 8 -1,67 -17 3,57 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 1 8 -1,67 -17 5,28 5,33 6,76

Matematik 20 0 1 -0,33 -2 7,26 4,58 6,78

Fen 20 0 1 -0,33 -2 8,91 8,98 10,25

Toplam: 90 5 27 -4,00 -4 40,28 36,02 45,68

Sözel (TÜR) aAaaaAaaAaaa        

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR)  dcbAaaabc

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN)  abcdDddcb

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sayısal (MAT) a                   

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN)                    d

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SILA NAZ GEMALMAZ 204 8D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 11,50 9,79 12,07

Tarih 10 6 4 4,67 47 3,57 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,28 5,33 6,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,76 4,09 5,15

Matematik 20 17 3 16,00 80 7,26 4,58 6,78

Fen 20 18 1 17,67 88 8,91 8,98 10,25

Toplam: 90 80 9 77,00 86 40,28 36,02 45,68

Sözel (TÜR) BADDCABBACDDBDBDBDBB

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) bBdcABDCAb

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) BCADBDCAaC

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) BACBDADCDC

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT) BDCcBcBBCCADDBCDBDdC

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) B CCBCABaCADDCADBDCA

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 3 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT ÇEVİK 87 8D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 11,50 9,79 12,07

Tarih 10 4 3 3,00 30 3,57 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 5,28 5,33 6,76

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 3,76 4,09 5,15

Matematik 20 3 2 2,33 12 7,26 4,58 6,78

Fen 20 17 3 16,00 80 8,91 8,98 10,25

Toplam: 90 45 20 38,33 43 40,28 36,02 45,68

Sözel (TÜR) BADDCbBBACDcBaBDac B

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR)  cA dBD cA

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) dC DBDb BC

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG)   bc  aCbd

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT)       B    b  C c  C

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) BaCCBCABaCAaDCADBDCA

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 0 0 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 1 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 1 0 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 0 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 3 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KAĞAN YETİM 190 8D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 3 9,00 45 11,50 9,79 12,07

Tarih 10 2 5 0,33 3 3,57 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 1 7 -1,33 -13 5,28 5,33 6,76

İngilizce 10 5 1 4,67 47 3,76 4,09 5,15

Matematik 20 3 10 -0,33 -2 7,26 4,58 6,78

Fen 20 8 7 5,67 28 8,91 8,98 10,25

Toplam: 90 29 33 18,00 20 40,28 36,02 45,68

Sözel (TÜR) BbD CbBB  Da DBD   B

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) a d dB aAb

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) aa bd Ccda

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG)  bCB ADC  

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT) Badd  ca C baaC db  

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) BaaaBbdB CbaDCAD    

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 1 0 50
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 0 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 1 0 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 1 1 50
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF EREN GÖK 284 8D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 4 5,67 28 11,50 9,79 12,07

Tarih 10 0 1 -0,33 -3 3,57 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 2 2 1,33 13 5,28 5,33 6,76

İngilizce 10 2 2 1,33 13 3,76 4,09 5,15

Matematik 20 3 0 3,00 15 7,26 4,58 6,78

Fen 20 1 1 0,67 3 8,91 8,98 10,25

Toplam: 90 15 10 11,67 13 40,28 36,02 45,68

Sözel (TÜR) BbDDCABd  Daa       

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR)      d    

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) dC Da     

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) Bb    cC  

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT)       B  C      B   

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN)     B              b

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 1 1 50
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 0 0 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 0 0 0
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 0 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 0 1 0
Students will be able to give a simple description about a process. 1 0 0 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about tourism. 2 1 0 50
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 0 0
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 0 0 0
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ECE GÜN 104 8D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 11,50 9,79 12,07

Tarih 10 8 2 7,33 73 3,57 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,28 5,33 6,76

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,76 4,09 5,15

Matematik 20 17 2 16,33 82 7,26 4,58 6,78

Fen 20 20 0 20,00 100 8,91 8,98 10,25

Toplam: 90 84 5 82,33 91 40,28 36,02 45,68

Sözel (TÜR) DDABACCABBDDBBDDDBBd

Cevap Anh. B DDABACCABBDDBBDDDBBB

Sözel (TAR) CABBaDdCAA

Cevap Anh. B CABBDDACAA

Sözel (DİN) ADBCCBDACB

Cevap Anh. B ADBCCBDACB

Sözel (İNG) CCAADBDBCD

Cevap Anh. B CCAADBDBCD

Sayısal (MAT) CBD ABCCBBBDDADCdCaD

Cevap Anh. B CBDAABCCBBBDDADCACBD

Sayısal (FEN) BCBCBCBADACACDDDABCD

Cevap Anh. B BCBCBCBADACACDDDABCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 2 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 3 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ERİKAN 19 8D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 11,50 9,79 12,07

Tarih 10 6 3 5,00 50 3,57 3,25 4,67

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,28 5,33 6,76

İngilizce 10 6 3 5,00 50 3,76 4,09 5,15

Matematik 20 13 3 12,00 60 7,26 4,58 6,78

Fen 20 11 7 8,67 43 8,91 8,98 10,25

Toplam: 90 63 19 56,67 63 40,28 36,02 45,68

Sözel (TÜR) BADDCABBACDaBDBDBDdB

Cevap Anh. A BADDCABBACDDBDBDBDBB

Sözel (TAR) dBAcABDCd 

Cevap Anh. A CBADABDCAA

Sözel (DİN) BCADcDCABC

Cevap Anh. A BCADBDCABC

Sözel (İNG) cACBcAD bC

Cevap Anh. A BACBDADCDC

Sayısal (MAT) BDCABAB CC DD C aDda

Cevap Anh. A BDCABABBCCADDBCDBDAC

Sayısal (FEN) BabCBCAdbCdDDCAb  aA

Cevap Anh. A BBCCBCABDCADDCADBDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla ilgili çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Hz. Yusuf'un (a.s.) örnek hayatından ilkeler çıkarır. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 1 1 0 100
Students will be able to give a simple description about a process. 1 1 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about tourism. 2 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 2 2 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. 1 1 0 100
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 3 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
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