
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3 102 707 2058 23182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,61 6 3 4,78 7 3 5,64 5 4 3,37 8 8 5,89 10 7 7,86 48 31 38,15 321,120

Okul Ortalaması 12 7 9,98 6 4 4,54 6 4 4,83 5 4 3,32 8 9 5,26 11 8 7,96 48 35 35,89 314,640

KATILIMLAR

1 356 GÖKAY AYDOĞAN 7B 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 19 1 18,67 20 0 20,00 87 3 86,01 489,477 1 1 2 12 197
% 0,85

2 321 EYE AYOUB 7A 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 20 0 20,00 18 2 17,33 83 7 80,66 472,021 1 2 11 59 828
% 3,57

3 311 DENİZ ERYILMAZ 7A 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 2 7,33 18 2 17,33 19 1 18,67 81 9 78,00 465,747 2 3 15 91 1082
% 4,67

4 320 ALİ OSMAN ÇÖZELİ 7A 20 0 20,00 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 15 5 13,33 20 0 20,00 82 8 79,33 462,227 3 4 16 110 1234
% 5,32

5 408 NURBANU ÇETİN 7D 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 18 2 17,33 81 9 78,01 454,714 1 5 21 138 1620
% 6,99

6 372 BURAK DEMİRKOL 7C 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 16 4 14,67 19 1 18,67 80 10 76,67 452,766 1 6 26 149 1732
% 7,47

7 389 GÜL SENA ÇULHA 7C 19 1 18,67 9 0 9,00 8 2 7,33 5 4 3,67 17 2 16,33 18 2 17,33 76 11 72,33 450,892 2 7 28 157 1829
% 7,89

8 386 DEHA GÜRLEK 7A 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 15 5 13,33 20 0 20,00 79 11 75,32 449,470 4 8 29 169 1912
% 8,25

9 336 MURAT UTKU YÜCEL 7B 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 17 3 16,00 20 0 20,00 78 12 74,00 445,275 2 9 35 185 2152
% 9,28

10 305 ALİ ASLAN AKGÖLLÜ 7A 16 3 15,00 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 16 3 15,00 18 2 17,33 75 13 70,66 435,192 5 10 44 236 2733
% 12

11 371 ENES TAHA ÇAKIR 7C 16 4 14,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 15 4 13,67 18 2 17,33 75 14 70,34 429,952 3 11 49 263 3042
% 13

12 407 ESLEM NUR BALIKÇI 7D 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 11 9 8,00 18 1 17,67 77 12 73,00 424,380 2 12 56 290 3387
% 15

13 417 EYLÜL GÜN 7B 18 2 17,33 8 1 7,67 9 1 8,67 9 1 8,67 13 3 12,00 16 4 14,67 73 12 69,01 422,740 3 13 58 293 3486
% 15

14 391 AYTEN NUR CERİT 7D 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 12 8 9,33 16 4 14,67 75 15 70,01 420,017 3 14 63 307 3656
% 16

15 365 SİRAC KEÇE 7C 12 7 9,67 9 1 8,67 5 4 3,67 5 5 3,33 18 2 17,33 19 1 18,67 68 20 61,34 415,990 4 15 70 324 3904
% 17

16 409 GÜRKAN AVCI 7D 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 9 11 5,33 19 1 18,67 74 16 68,67 415,271 4 16 73 331 3935
% 17

17 303 YALIN AKBATUR 7A 17 3 16,00 8 2 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 12 6 10,00 17 3 16,00 73 15 68,00 415,033 6 17 74 332 3954
% 17

18 388 ELİF HAZAL ALADAĞ 7C 15 5 13,33 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 14 4 12,67 17 3 16,00 71 17 65,34 412,497 5 18 77 349 4128
% 18

19 328 MİNA SUDE GÜNGÖR 7A 19 1 18,67 10 0 10,00 6 4 4,67 7 3 6,00 14 6 12,00 14 6 12,00 70 20 63,34 410,524 7 19 82 361 4263
% 18

20 438 AZRA DEMİRTAŞ 7D 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 11 9 8,00 17 2 16,33 72 17 66,34 403,510 5 20 91 395 4749
% 20

21 351 MURAT GÜLER 7B 16 4 14,67 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 14 6 12,00 17 3 16,00 67 23 59,33 403,503 4 21 92 396 4751
% 20

22 338 DAMLA BEREKET 7B 18 2 17,33 8 1 7,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 7 6,67 18 2 17,33 68 17 62,33 401,518 5 22 95 406 4897
% 21

23 258 AZRA KIZIL 7C 20 0 20,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 6 2,00 10 9 7,00 16 3 15,00 67 21 60,00 401,046 6 23 97 412 4927
% 21

24 368 NAZLI TEPSİ 7C 14 6 12,00 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 14 6 12,00 17 3 16,00 69 21 62,00 400,860 7 24 98 413 4939
% 21

25 324 D EFE YENEL 7A 16 3 15,00 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 10 6 8,00 19 1 18,67 67 18 61,00 400,296 8 25 99 416 4974
% 21

26 313 ANIL CAN ŞENYUVA 7C 16 4 14,67 10 0 10,00 5 5 3,33 8 2 7,33 10 7 7,67 19 1 18,67 68 19 61,67 399,570 8 26 101 420 5022
% 22

27 364 FİLİZ EYLÜL KANBUR 7C 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 4 6 2,00 10 10 6,67 17 2 16,33 67 22 59,67 392,989 9 27 112 474 5492
% 24

28 390 ZEYNEP CANGÜVEN 7D 17 3 16,00 10 0 10,00 8 2 7,33 4 5 2,33 8 7 5,67 17 2 16,33 64 19 57,66 386,324 6 28 119 516 5989
% 26

29 381 CİHAN KAYRA IRGAŞ 7C 14 3 13,00 8 1 7,67 10 0 10,00 9 1 8,67 12 3 11,00 12 6 10,00 65 14 60,34 384,579 10 29 120 524 6108
% 26

30 396 MİNA CANPOLAT 7D 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 2 2 1,33 10 5 8,33 17 3 16,00 60 19 53,66 380,403 7 30 132 556 6419
% 28

31 378 HAZAL KARACA 7C 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 3 4,00 11 7 8,67 13 4 11,67 59 24 51,00 363,578 11 31 158 658 7757
% 33

32 355 ELANUR BELUK 7B 11 9 8,00 9 1 8,67 6 4 4,67 6 3 5,00 13 6 11,00 14 5 12,33 59 28 49,67 359,538 6 32 169 682 8034
% 35

33 331 BAŞAK AKDAMAR 7B 16 4 14,67 8 1 7,67 8 2 7,33 5 3 4,00 7 3 6,00 12 6 10,00 56 19 49,67 356,271 7 33 178 714 8300
% 36
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3 102 707 2058 23182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,61 6 3 4,78 7 3 5,64 5 4 3,37 8 8 5,89 10 7 7,86 48 31 38,15 321,120

Okul Ortalaması 12 7 9,98 6 4 4,54 6 4 4,83 5 4 3,32 8 9 5,26 11 8 7,96 48 35 35,89 314,640

KATILIMLAR

34 403 SUDE BOZKURT 7D 16 2 15,33 9 1 8,67 10 0 10,00 4 6 2,00 5 7 2,67 14 5 12,33 58 21 51,00 356,160 8 34 179 715 8314
% 36

35 318 BERFİN YAMAN 7A 15 5 13,33 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 13 7 10,67 11 9 8,00 57 33 46,00 355,352 9 35 182 720 8371
% 36

36 0 LÜTFİ YILMAZ KARAKAŞ7C 13 6 11,00 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 12 4 10,67 6 2 5,33 57 16 51,67 354,314 12 36 184 727 8466
% 37

37 360 ELİF KIRPIK 7B 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 4 8 1,33 16 3 15,00 57 24 49,00 352,387 8 37 190 741 8618
% 37

38 377 HATİCE KESGİN 7C 15 5 13,33 9 1 8,67 6 4 4,67 5 2 4,33 10 6 8,00 10 6 8,00 55 24 47,00 349,670 13 38 194 757 8826
% 38

39 308 NİSANUR UYGUN 7A 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 10 7 7,67 11 9 8,00 56 31 45,66 346,832 10 39 197 771 9064
% 39

40 334 NURHİLAL BORA 7B 17 3 16,00 5 5 3,33 10 0 10,00 1 8 -1,67 8 4 6,67 10 10 6,67 51 30 41,00 340,550 9 40 211 828 9607
% 41

41 476 YİĞİT İŞLEK 7D 15 5 13,33 7 2 6,33 6 4 4,67 9 1 8,67 8 8 5,33 11 9 8,00 56 29 46,33 339,915 9 41 212 831 9656
% 42

42 330 DEFNE YALIM 7A 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 6 2 5,33 8 10 4,67 10 7 7,67 55 28 45,66 337,005 11 42 219 853 9907
% 43

43 342 HÜMEYRA TAŞKALA 7B 16 4 14,67 5 5 3,33 8 2 7,33 5 5 3,33 8 9 5,00 11 9 8,00 53 34 41,66 335,344 10 43 223 865 10054
% 43

44 375 İREM SU DALKILIÇ 7C 14 6 12,00 5 5 3,33 8 1 7,67 4 1 3,67 10 8 7,33 10 8 7,33 51 29 41,33 333,723 14 44 226 872 10190
% 44

45 444 ALİ İHSAN OĞUZ 7D 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 6 3 5,00 6 12 2,00 11 8 8,33 55 31 44,67 332,331 10 45 230 883 10322
% 45

46 367 ELİF SAĞLAM 7C 11 7 8,67 5 3 4,00 6 2 5,33 7 3 6,00 8 5 6,33 12 5 10,33 49 25 40,66 327,551 15 46 236 913 10746
% 46

47 341 NURSENA TEKİN 7B 14 4 12,67 7 3 6,00 8 2 7,33 3 4 1,67 4 6 2,00 13 6 11,00 49 25 40,67 326,962 11 47 238 919 10797
% 47

48 385 ZEHRA ÇAĞLAR 7C 14 6 12,00 5 5 3,33 8 2 7,33 3 6 1,00 8 12 4,00 13 7 10,67 51 38 38,33 326,560 16 48 240 923 10832
% 47

49 379 ELANUR ATICI 7C 13 7 10,67 6 4 4,67 6 3 5,00 5 5 3,33 9 10 5,67 11 9 8,00 50 38 37,34 320,066 17 49 252 960 11359
% 49

50 350 SUDENAZ SEDEFOĞLU7B 14 5 12,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 2 2,33 5 10 1,67 11 9 8,00 46 33 35,00 308,669 12 50 274 1025 12350
% 53

51 344 İKBAL DEMİR 7B 15 5 13,33 9 1 8,67 5 5 3,33 3 5 1,33 3 11 -0,67 11 5 9,33 46 32 35,32 307,692 13 51 276 1031 12456
% 54

52 0 EDA ATASEVER 7D 14 5 12,33 5 4 3,67 6 4 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 12 6 10,00 43 33 32,01 305,112 11 52 282 1051 12667
% 55

53 304 İNCİ SOYTÜRK 7A 10 10 6,67 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 8 8 5,33 12 7 9,67 44 41 30,34 301,317 12 53 298 1083 12971
% 56

54 322 GAYS BAKRAN 7A 13 7 10,67 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 5 13 0,67 11 9 8,00 48 40 34,68 300,763 13 54 300 1087 13022
% 56

55 339 MERCAN SOYTÜRK 7B 9 11 5,33 2 7 -0,33 5 5 3,33 12 7 9,67 11 9 8,00 39 39 26,00 298,952 14 55 309 1105 13191
% 57

56 382 ECRİN SU BİNAY 7C 11 8 8,33 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 9 11 5,33 10 10 6,67 43 46 27,66 294,716 18 56 319 1130 13574
% 59

57 348 EGE 7B 11 9 8,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 10 3,67 13 7 10,67 41 46 25,67 294,269 15 57 321 1134 13610
% 59

58 376 KAĞAN ÖZDAŞ 7C 10 10 6,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 6 14 1,33 16 4 14,67 42 48 26,00 292,394 19 58 328 1149 13750
% 59

59 316 FATMANUR ÇETİN 7A 15 4 13,67 7 3 6,00 6 4 4,67 3 6 1,00 4 8 1,33 6 14 1,33 41 39 28,00 284,509 14 59 349 1214 14440
% 62

60 332 ALİ BELİK 7B 12 8 9,33 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 5 15 0,00 9 11 5,33 46 44 31,33 283,865 16 60 350 1220 14504
% 63

61 402 İPEK ŞAH AZ 7D 14 6 12,00 4 5 2,33 2 8 -0,67 3 4 1,67 3 4 1,67 6 1 5,67 32 28 22,67 281,047 12 61 359 1246 14783
% 64

62 0 BEREN BAR 7D 13 6 11,00 7 2 6,33 7 3 6,00 6 2 5,33 0 11 -3,67 8 6 6,00 41 30 30,99 278,181 13 62 366 1262 15030
% 65

63 392 BERAT EFE YILMAZ 7D 13 6 11,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 2 12 -2,00 4 10 0,67 45 32 34,34 276,333 14 63 372 1281 15220
% 66

64 361 ŞEBNEM LEBA 7B 15 3 14,00 5 3 4,00 5 5 3,33 3 5 1,33 0 6 -2,00 7 9 4,00 35 31 24,66 275,437 17 64 374 1288 15307
% 66

65 358 AYŞEMELEK DAĞLI 7B 10 9 7,00 3 7 0,67 2 7 -0,33 3 7 0,67 12 8 9,33 5 12 1,00 35 50 18,34 274,065 18 65 378 1302 15423
% 67

66 306 SAMET ESEN 7A 10 10 6,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 1 2 0,33 10 10 6,67 5 15 0,00 35 48 19,00 265,151 15 66 403 1362 16202
% 70
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3 102 707 2058 23182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,61 6 3 4,78 7 3 5,64 5 4 3,37 8 8 5,89 10 7 7,86 48 31 38,15 321,120

Okul Ortalaması 12 7 9,98 6 4 4,54 6 4 4,83 5 4 3,32 8 9 5,26 11 8 7,96 48 35 35,89 314,640

KATILIMLAR

67 329 MÜSLÜM COŞKUN 7A 13 7 10,67 6 4 4,67 3 7 0,67 7 3 6,00 5 15 0,00 6 14 1,33 40 50 23,34 264,085 16 67 406 1371 16287
% 70

68 315 PELIN KAYA 7A 10 8 7,33 5 5 3,33 6 4 4,67 3 6 1,00 6 13 1,67 7 11 3,33 37 47 21,33 263,207 17 68 410 1379 16368
% 71

69 333 MEHMET 7B 8 12 4,00 6 4 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 9 11 5,33 7 13 2,67 36 54 18,01 258,431 19 69 428 1419 16770
% 72

70 327 İSMET ESEN 7A 10 10 6,67 3 6 1,00 4 3 3,00 4 6 2,00 6 8 3,33 27 33 16,00 253,417 18 70 446 1465 17211
% 74

71 359 YUNUS EFE URTEKİN 7B 11 6 9,00 3 7 0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 4 16 -1,33 5 7 2,67 34 45 19,01 252,140 20 71 449 1475 17331
% 75

72 440 EMİR UĞUR 7B 8 8 5,33 6 3 5,00 6 4 4,67 2 5 0,33 2 9 -1,00 7 8 4,33 31 37 18,66 248,391 21 72 463 1511 17638
% 76

73 472 HAMİD AKSU 7A 9 6 7,00 4 4 2,67 5 5 3,33 1 0 1,00 1 5 -0,67 7 12 3,00 27 32 16,33 246,155 19 73 474 1532 17846
% 77

74 412 HALİL AKGÖLLÜ 7D 11 9 8,00 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 38 52 20,67 243,129 15 74 488 1562 18093
% 78

75 319 GALİP DOĞAN 7A 9 10 5,67 8 1 7,67 7 3 6,00 4 3 3,00 2 7 -0,33 3 14 -1,67 33 38 20,34 240,626 20 75 503 1585 18284
% 79

76 374 HASAN AYAZ KÖSE    Y7C 5 15 0,00 7 3 6,00 5 5 3,33 6 4 4,67 4 16 -1,33 10 10 6,67 37 53 19,34 239,955 20 76 507 1593 18344
% 79

77 411 DENİZ ÇEVİK 7D 8 11 4,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 13 0,67 7 12 3,00 31 55 12,66 237,145 16 77 520 1619 18600
% 80

78 414 BARAN AKGÜMÜŞ 7D 11 9 8,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 8 12 4,00 3 17 -2,67 29 61 8,67 236,939 17 78 523 1622 18621
% 80

79 353 AYLİN METİN 7B 8 12 4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 5 6 3,00 5 15 0,00 29 51 12,00 235,955 22 79 525 1630 18703
% 81

80 397 MURAT KÖMÜRCÜ 7D 7 4 5,67 3 1 2,67 3 3 2,00 0 1 -0,33 2 6 0,00 15 15 10,01 227,632 18 80 554 1696 19408
% 84

81 354 YAĞIZ HAYTA 7B 3 14 -1,67 3 5 1,33 2 8 -0,67 2 7 -0,33 10 8 7,33 5 13 0,67 25 55 6,66 226,921 23 81 556 1704 19463
% 84

82 347 RAHMANALİ YALUĞTEKİN7B 7 13 2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 16 -3,33 10 10 6,67 29 59 9,34 224,521 24 82 563 1720 19642
% 85

83 400 HALİL ÇULLU 7D 2 17 -3,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 12 8 9,33 4 16 -1,33 27 62 6,33 222,874 19 83 569 1737 19774
% 85

84 310 HASRET TARHAN 7A 9 11 5,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 29 61 8,65 219,328 21 84 577 1767 20065
% 87

85 395 İREM 7D 9 11 5,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 2 18 -4,00 27 63 6,00 218,321 20 85 580 1778 20147
% 87

86 363 YİĞİT KARAER 7C 6 9 3,00 0 10 -3,33 0 5 -1,67 0 1 -0,33 6 9 3,00 4 11 0,33 16 45 1,00 214,830 21 86 591 1802 20424
% 88

87 404 RÜZGAR ÇİFTCİ 7D 6 14 1,33 4 6 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 6 14 1,33 3 17 -2,67 29 61 8,65 212,520 21 87 599 1826 20610
% 89

88 384 GANİ ALBAYRAK 7C 10 10 6,67 4 6 2,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 3 17 -2,67 4 16 -1,33 26 64 4,67 210,879 22 88 607 1843 20757
% 90

89 300 EGE BUDAYBEY 7A 7 13 2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 9 2,00 3 17 -2,67 24 60 4,00 210,232 22 89 611 1849 20812
% 90

90 326 EMRE BOZKURT 7A 3 17 -2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 9 11 5,33 6 14 1,33 22 68 -0,68 207,826 23 90 622 1874 21032
% 91

91 370 MELEK YILMAZ 7C 7 11 3,33 0 8 -2,67 2 6 0,00 3 6 1,00 3 13 -1,33 5 12 1,00 20 56 1,33 204,943 23 91 630 1895 21269
% 92

92 401 RÜMEYSA ÇARIK 7D 6 8 3,33 0 10 -3,33 1 7 -1,33 3 7 0,67 10 32 -0,66 203,142 22 92 635 1907 21424
% 92

93 393 CEDLLİH  HAMMİ D 7D 5 15 0,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 22 68 -0,68 202,172 23 93 639 1912 21498
% 93

94 302 HASAN YILDIZ 7A 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 14 -1,67 7 12 3,00 23 63 2,00 201,912 24 94 641 1915 21517
% 93

95 362 İREMSU KILIÇVUR 7C 4 16 -1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 25 65 3,34 200,911 24 95 647 1925 21606
% 93

96 261 HÜSEYİN KIZIL 7A 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 16 44 1,33 199,392 25 96 651 1933 21714
% 94

97 394 ÇI AR KÖKE 7D 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 8 -1,67 0 8 -2,67 6 14 1,33 4 14 -0,67 19 66 -3,02 197,413 24 97 656 1950 21834
% 94

98 441 BUĞRA MAVRUZ 7D 3 10 -0,33 2 8 -0,67 2 7 -0,33 3 7 0,67 7 13 2,67 2 18 -4,00 19 63 -1,99 191,304 25 98 672 1980 22221
% 96

99 373 İLYAS ASLAN 7C 5 15 0,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 19 71 -4,67 189,493 25 99 675 1988 22314
% 96
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3 102 707 2058 23182

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,61 6 3 4,78 7 3 5,64 5 4 3,37 8 8 5,89 10 7 7,86 48 31 38,15 321,120

Okul Ortalaması 12 7 9,98 6 4 4,54 6 4 4,83 5 4 3,32 8 9 5,26 11 8 7,96 48 35 35,89 314,640

KATILIMLAR

100 416 MUHAMMEDNUR ELCELU7A 6 14 1,33 0 10 -3,33 1 9 -2,00 6 4 4,67 5 15 0,00 2 18 -4,00 20 70 -3,33 184,278 26 100 682 2008 22567
% 97

101 405 TOPRAK EFE TAŞDEMİR7D 8 12 4,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 18 -4,00 3 17 -2,67 20 70 -3,34 183,686 26 101 684 2010 22591
% 97

102 317 ALİ KÖSELER 7A 6 14 1,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 1 7 -1,33 4 16 -1,33 13 55 -5,33 183,637 27 102 685 2012 22594
% 97
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SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ASLAN AKGÖLLÜ 305 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 9,72 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 3,93 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 4,65 4,83 5,64

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,59 3,32 3,37

Matematik 20 16 3 15,00 75 5,57 5,26 5,89

Fen 20 18 2 17,33 87 6,97 7,96 7,86

Toplam: 90 75 13 70,67 79 34,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) BAAbCCDCAbDbDAACB CB

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) aADBCCaBAA

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCAABDCBCD

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) CcaDcBCABD

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) ADCCDDBdAcDAABC BcCA

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) BDBBcABCBADACACaCDAC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KÖSELER 317 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 9,72 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 3,93 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 4,65 4,83 5,64

Matematik 20 1 7 -1,33 -7 5,57 5,26 5,89

Fen 20 4 16 -1,33 -7 6,97 7,96 7,86

Toplam: 90 13 55 -5,33 -6 34,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) dAbadaDCAdadcAAbabdc

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) abadbbcdAc

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) cabcaDadab

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sayısal (MAT) b  a  B cc d  d  b  

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) BcacacddBAcdbcabdbbC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 2 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ OSMAN ÇÖZELİ 320 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 9,72 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 3,93 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,65 4,83 5,64

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,59 3,32 3,37

Matematik 20 15 5 13,33 67 5,57 5,26 5,89

Fen 20 20 0 20,00 100 6,97 7,96 7,86

Toplam: 90 82 8 79,33 88 34,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) ABDADCACCDCCADCADBBC

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) ADDCDBCABA

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABCDCAdCDd

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DCCBDCBDAa

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) cACDbBDAddDAAaBBCABD

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) BBDAADCBADABCBCCACCD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 1 1 50
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN YAMAN 318 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 9,72 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,93 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,65 4,83 5,64

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,59 3,32 3,37

Matematik 20 13 7 10,67 53 5,57 5,26 5,89

Fen 20 11 9 8,00 40 6,97 7,96 7,86

Toplam: 90 57 33 46,00 51 34,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) AcDADCAbCbCdADCADBBb

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) dDcaDaCdBA

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABCbCAdCcd

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DbaaDCBDAB

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) DACaaBcAcBcAACaBbABD

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) BdDdcbCBAaABacCaAdCD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 2 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
D EFE YENEL 324 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 9,72 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 3,93 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,65 4,83 5,64

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,59 3,32 3,37

Matematik 20 10 6 8,00 40 5,57 5,26 5,89

Fen 20 19 1 18,67 93 6,97 7,96 7,86

Toplam: 90 67 18 61,00 68 34,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) adADCCDCACDCDAAC *CB

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) DADBCCDdAc

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCAAdbCaCb

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) CDdDBcCABD

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) Aaba cBB cD dB BBDCA

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) BDBBDABCBAaACACCCDAC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 2 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE YALIM 330 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 9,72 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 3,93 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,65 4,83 5,64

İngilizce 10 6 2 5,33 53 3,59 3,32 3,37

Matematik 20 8 10 4,67 23 5,57 5,26 5,89

Fen 20 10 7 7,67 38 6,97 7,96 7,86

Toplam: 90 55 28 45,67 51 34,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) BbADCbDCAdDCa*ACBDCB

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) cADBbCDBAA

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCAABDCdCc

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) dDbDBBCA  

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) ADa accBcbDdbB cBDbA

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) BDcaDABCB  cCbaCa bC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 1 1 50
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to make suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DEHA GÜRLEK 386 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 9,72 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 3,93 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 4,65 4,83 5,64

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,59 3,32 3,37

Matematik 20 15 5 13,33 67 5,57 5,26 5,89

Fen 20 20 0 20,00 100 6,97 7,96 7,86

Toplam: 90 79 11 75,33 84 34,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) BAADCCDCAbDCDAACBDdB

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) aADBCCcBAA

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCAABDCBCD

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) CDCDcBCAcD

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) ADaCDbBBAADAdBbBBDdA

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) BDBBDABCBADACACCCDAC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ERYILMAZ 311 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 9,72 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 3,93 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,65 4,83 5,64

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,59 3,32 3,37

Matematik 20 18 2 17,33 87 5,57 5,26 5,89

Fen 20 19 1 18,67 93 6,97 7,96 7,86

Toplam: 90 81 9 78,00 87 34,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) ABDADCACCDCCADCADaBC

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) ADDCaBCABA

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) bBCbCABCDB

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DCCBDCcDAa

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) DACDCBDAcBDAAaBBCABD

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) BBDAAcCBADABCBCCACCD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE BUDAYBEY 300 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 9,72 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 3,93 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,65 4,83 5,64

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,59 3,32 3,37

Matematik 20 5 9 2,00 10 5,57 5,26 5,89

Fen 20 3 17 -2,67 -13 6,97 7,96 7,86

Toplam: 90 24 60 4,00 4 34,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) bcDAcadbdDbCdaCbDdBd

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) bDDabdaccA

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) AcaDCbaCad

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DdaabdcDbd

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) DcC aB  cd ddCa aA c

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) acbdbbCddbdcacddcdCD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 2 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE BOZKURT 326 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 9,72 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 3,93 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,65 4,83 5,64

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,59 3,32 3,37

Matematik 20 9 11 5,33 27 5,57 5,26 5,89

Fen 20 6 14 1,33 7 6,97 7,96 7,86

Toplam: 90 22 68 -0,67 -1 34,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) ccbaadbbAacdcbAacDbc

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) abacbCaacc

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) dabcdaCaCa

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) bDaadaacab

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) caCbcadBAAbcAcCddDCA

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) abBBbdBbaAbAdbCdbcdb

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 2 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYE AYOUB 321 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 9,72 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 3,93 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 4,65 4,83 5,64

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,59 3,32 3,37

Matematik 20 20 0 20,00 100 5,57 5,26 5,89

Fen 20 18 2 17,33 87 6,97 7,96 7,86

Toplam: 90 83 7 80,67 90 34,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) cAADCCDCACaCDAACBDCB

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) aADBCCDBAb

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCAABDCBCD

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) CDaDBBCABD

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) BDBBDABCBADAdACCCDbC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR ÇETİN 316 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 9,72 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 3,93 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,65 4,83 5,64

İngilizce 10 3 6 1,00 10 3,59 3,32 3,37

Matematik 20 4 8 1,33 7 5,57 5,26 5,89

Fen 20 6 14 1,33 7 6,97 7,96 7,86

Toplam: 90 41 39 28,00 31 34,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) cbADCaDCACDbDAACBD B

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) aADBbCcBAA

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCdABDbaCc

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) aDCcdcC da

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) Aaa ab aA DbdB c    

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) cbaaDAcCBcbcbdaaCDbb

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 1 1 50
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 1 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GALİP DOĞAN 319 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 9,72 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 3,93 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,65 4,83 5,64

İngilizce 10 4 3 3,00 30 3,59 3,32 3,37

Matematik 20 2 7 -0,33 -2 5,57 5,26 5,89

Fen 20 3 14 -1,67 -8 6,97 7,96 7,86

Toplam: 90 33 38 20,33 23 34,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) AdDADCcCaadCcbCAaac 

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) AD CcBCABA

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABCbbcBCDB

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) Daa DCc A 

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) ad bCc  d  d   B   b

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) BcDbbcaccbb  Bdacbd 

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to make suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GAYS BAKRAN 322 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 9,72 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,93 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,65 4,83 5,64

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,59 3,32 3,37

Matematik 20 5 13 0,67 3 5,57 5,26 5,89

Fen 20 11 9 8,00 40 6,97 7,96 7,86

Toplam: 90 48 40 34,67 39 34,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) cBDADCACCDbdbaCbDBBd

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) cDDCaddABA

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) bBCbCABdDB

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DaaBDCBDba

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) DcbaCcDdbdDdc cdbAc 

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) BBcbADaBbcABCdCCbbdD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMİD AKSU 472 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 6 7,00 35 9,72 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 4 4 2,67 27 3,93 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,65 4,83 5,64

İngilizce 10 1 0 1,00 10 3,59 3,32 3,37

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 5,57 5,26 5,89

Fen 20 7 12 3,00 15 6,97 7,96 7,86

Toplam: 90 27 32 16,33 18 34,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) ABDAbaAC baCADa  a  

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) ADDCbdb  d

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) bBCDCbBdcd

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG)      C    

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT)     a  A c d d a    

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) cccAccCBAcAabBC bdbb

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 0 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 1 1 50
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN YILDIZ 302 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 9,72 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 3,93 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,65 4,83 5,64

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,59 3,32 3,37

Matematik 20 3 14 -1,67 -8 5,57 5,26 5,89

Fen 20 7 12 3,00 15 6,97 7,96 7,86

Toplam: 90 23 63 2,00 2 34,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) aAdcCdDbbacaDbbaaaaB

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) ccDabCDabc

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) aCAbccdaCc

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) CDdaaddccb

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) cDadabda cbcAadBca  

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) cDdacddaBcccd CbCDAC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 2 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASRET TARHAN 310 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 9,72 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 3,93 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,65 4,83 5,64

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,59 3,32 3,37

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 5,57 5,26 5,89

Fen 20 6 14 1,33 7 6,97 7,96 7,86

Toplam: 90 29 61 8,67 10 34,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) daDbbCAdCbCaAbCAcBad

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) ccbCbadbBb

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) cBdcCbBCbB

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) bCCdDdaDbc

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) acaDCcbccabdbbaaadBc

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) cBDccaaccbdcdBCCcbdD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 1 1 50
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN KIZIL 261 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 9,72 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 3,93 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 4,65 4,83 5,64

Fen 20 4 16 -1,33 -7 6,97 7,96 7,86

Toplam: 90 16 44 1,33 1 34,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) acAadbaaAaDdabAaBDac

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) abaBadaabA

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BbAbaaCBba

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sayısal (FEN) abadacBacAbAdAddbada

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 2 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ SOYTÜRK 304 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 9,72 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,93 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,65 4,83 5,64

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,59 3,32 3,37

Matematik 20 8 8 5,33 27 5,57 5,26 5,89

Fen 20 12 7 9,67 48 6,97 7,96 7,86

Toplam: 90 44 41 30,33 34 34,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) bcDADCcbCbdbAbCADdaC

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) ADcabBddBb

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) bcCcCABCDd

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DbaBcCaccB

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) DA DaacccBDb bBB A a

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) ddDbA CBbDABaBaaACCD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMET ESEN 327 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 9,72 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 3 6 1,00 10 3,93 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 4 3 3,00 30 4,65 4,83 5,64

Matematik 20 4 6 2,00 10 5,57 5,26 5,89

Fen 20 6 8 3,33 17 6,97 7,96 7,86

Toplam: 90 27 33 16,00 18 34,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) cAADCbDCcbDabcACaDba

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) Dbc aaccAA

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BC AdaCd  

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sayısal (MAT) ADCaba * A b c      

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) dDcBaABbcAbcbA      

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 0 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA SUDE GÜNGÖR 328 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 9,72 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 3,93 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,65 4,83 5,64

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,59 3,32 3,37

Matematik 20 14 6 12,00 60 5,57 5,26 5,89

Fen 20 14 6 12,00 60 6,97 7,96 7,86

Toplam: 90 70 20 63,33 70 34,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) BAADCCDCACDCaAACBDCB

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) DADBCCDBAA

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCbAdDCdCa

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) C*dDaBCABD

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) AbCCcbBBAccAABCaBDCA

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) BDBabABCBcDdCAaCdDAC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 2 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMEDNUR ELCELU 416 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 9,72 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 0 10 -3,33 -33 3,93 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 4,65 4,83 5,64

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,59 3,32 3,37

Matematik 20 5 15 0,00 0 5,57 5,26 5,89

Fen 20 2 18 -4,00 -20 6,97 7,96 7,86

Toplam: 90 20 70 -3,33 -4 34,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) AcDbDabCbbdbcDdccBad

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) dbadccadcb

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) badcddBdac

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DCbaDbBDdB

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) DbCbCdabcdadcdBddbBa

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) cdadbDbdbbbdddCabdbb

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 1 1 50
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MÜSLÜM COŞKUN 329 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 9,72 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,93 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,65 4,83 5,64

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,59 3,32 3,37

Matematik 20 5 15 0,00 0 5,57 5,26 5,89

Fen 20 6 14 1,33 7 6,97 7,96 7,86

Toplam: 90 40 50 23,33 26 34,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) BAADCdDaAdDCbAAaBDbc

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) cADBbCcBdA

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) dabAdcCdCc

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) CDCcdaCABD

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) ccadacBaAcbcdadcBaCA

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) BDcaDbcbdcbAacdCCcbb

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 2 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR UYGUN 308 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 9,72 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 3,93 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,65 4,83 5,64

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,59 3,32 3,37

Matematik 20 10 7 7,67 38 5,57 5,26 5,89

Fen 20 11 9 8,00 40 6,97 7,96 7,86

Toplam: 90 56 31 45,67 51 34,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) ABaADCACCDCCAaaADdBa

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) ADDCaBacBA

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABCbCABCDa

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DCCcDCcabd

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) aACaC bAcBbA  BBdAaD

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) BdDcADCBbccaaBCCbCbD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
PELIN KAYA 315 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 9,72 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,93 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,65 4,83 5,64

İngilizce 10 3 6 1,00 10 3,59 3,32 3,37

Matematik 20 6 13 1,67 8 5,57 5,26 5,89

Fen 20 7 11 3,33 17 6,97 7,96 7,86

Toplam: 90 37 47 21,33 24 34,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) dcaADCcbCDd ADCAbB b

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) ADDCcdbddA

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABbDCbdCDc

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) aCddabcDA 

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) acbaa accBDAAaBBdcac

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) dcDcAD cdaABa CabbCb

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 1 1 50
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET ESEN 306 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 9,72 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 3,93 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,65 4,83 5,64

İngilizce 10 1 2 0,33 3 3,59 3,32 3,37

Matematik 20 10 10 6,67 33 5,57 5,26 5,89

Fen 20 5 15 0,00 0 6,97 7,96 7,86

Toplam: 90 35 48 19,00 21 34,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) dBabDbAdCbabcDaADBBC

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) dcbCDcabab

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABCDbAcCbB

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) Dba       

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) bbCbaBabAdDbACBBbABa

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) ccccbbdcbabBCcaCcCbD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 2 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YALIN AKBATUR 303 7A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 9,72 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 3,93 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 4,65 4,83 5,64

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,59 3,32 3,37

Matematik 20 12 6 10,00 50 5,57 5,26 5,89

Fen 20 17 3 16,00 80 6,97 7,96 7,86

Toplam: 90 73 15 68,00 76 34,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) BAADCCDCAdDCaAACBDCa

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) aADBCdDBAA

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCAABDCBCD

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) bDCDBBCABD

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) AaC DDBBccDAdB cBbCA

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) BDBaDABCBADbCACaCDAC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ BELİK 332 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 10,67 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,74 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,04 4,83 5,64

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,85 3,32 3,37

Matematik 20 5 15 0,00 0 5,38 5,26 5,89

Fen 20 9 11 5,33 27 8,93 7,96 7,86

Toplam: 90 46 44 31,33 35 37,60 35,89 38,16

Sözel (TÜR) abADCCbaAbaCDAACBDdc

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) aADBdCcBbA

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCbABcCdCD

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) bDCDdBCAaD

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) AcdacbcccdDbAdCaabdA

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) dDBabcdbdcDACbbaCDAC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN METİN 353 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 10,67 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,74 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,04 4,83 5,64

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 2,85 3,32 3,37

Matematik 20 5 6 3,00 15 5,38 5,26 5,89

Fen 20 5 15 0,00 0 8,93 7,96 7,86

Toplam: 90 29 51 12,00 13 37,60 35,89 38,16

Sözel (TÜR) AcDbDCcCCcdCbbCbcaca

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) ADbbDcbbBc

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABCbbcdCDd

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) aaaacCcD c

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) aACaC Dbba  bC      

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) BBcbccdadaAadcadbdCD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 1 1 50
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 1 0
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEMELEK DAĞLI 358 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 10,67 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 4,74 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 5,04 4,83 5,64

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,85 3,32 3,37

Matematik 20 12 8 9,33 47 5,38 5,26 5,89

Fen 20 5 12 1,00 5 8,93 7,96 7,86

Toplam: 90 35 50 18,33 20 37,60 35,89 38,16

Sözel (TÜR) BcAabdDaACDdbAAC aCd

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) cbDdbbDcdA

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) dCcbdaC ba

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) CbabccdABc

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) AbCCDaBBAADbcBacBcdA

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) accBb Bda  dbAdaaDbC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 2 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BAŞAK AKDAMAR 331 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,67 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 4,74 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,04 4,83 5,64

İngilizce 10 5 3 4,00 40 2,85 3,32 3,37

Matematik 20 7 3 6,00 30 5,38 5,26 5,89

Fen 20 12 6 10,00 50 8,93 7,96 7,86

Toplam: 90 56 19 49,67 55 37,60 35,89 38,16

Sözel (TÜR) BAADCCDCAdaCDAACcDCd

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS)  dDBCCDBAA

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCAABbCcCD

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) bD DBdCA c

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) A a D Bd  D bB   D A

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) Bada AB BAaACACaCDbC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA BEREKET 338 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 10,67 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 4,74 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,04 4,83 5,64

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,85 3,32 3,37

Matematik 20 9 7 6,67 33 5,38 5,26 5,89

Fen 20 18 2 17,33 87 8,93 7,96 7,86

Toplam: 90 68 17 62,33 69 37,60 35,89 38,16

Sözel (TÜR) BAADCCDCACDCbAACBDbB

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS)  ADBCbDBAA

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCAABcbdCD

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) bDCDBBCAcD

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) ADbC  cBccDbAB d DdA

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) BDBBDABCBAcdCACCCDAC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE 348 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 10,67 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 4,74 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,04 4,83 5,64

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,85 3,32 3,37

Matematik 20 7 10 3,67 18 5,38 5,26 5,89

Fen 20 13 7 10,67 53 8,93 7,96 7,86

Toplam: 90 41 46 25,67 29 37,60 35,89 38,16

Sözel (TÜR) caaAbCACdbdCAaCADBBb

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) cDabacbAdd

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABCcdcdCDB

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DdCcbbaacc

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) bA aCdDbAaDdc BBacd 

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) BBDAAaCBAaAcdaCCcCbD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 1 1 50
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR BELUK 355 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 10,67 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,74 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,04 4,83 5,64

İngilizce 10 6 3 5,00 50 2,85 3,32 3,37

Matematik 20 13 6 11,00 55 5,38 5,26 5,89

Fen 20 14 5 12,33 62 8,93 7,96 7,86

Toplam: 90 59 28 49,67 55 37,60 35,89 38,16

Sözel (TÜR) baaAbCAbCDCbdcCADdBC

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) ADDbDBCABA

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) bBCbCAdCDa

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DCbBDbdDA 

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) DACaCBbAbBDdcCBB AaD

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) BBcAAD BdcABCBaCbCCD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 1 1 50
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KIRPIK 360 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,67 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,74 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,04 4,83 5,64

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,85 3,32 3,37

Matematik 20 4 8 1,33 7 5,38 5,26 5,89

Fen 20 16 3 15,00 75 8,93 7,96 7,86

Toplam: 90 57 24 49,00 54 37,60 35,89 38,16

Sözel (TÜR) BAADCCDCAdabbAACBDCB

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) DADBbCDBAA

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCdABbCcCD

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) bDCDacCAcc

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) Aad ac a cb  BC   dA

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) BDdB ABCBAcACdCCCDAC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR UĞUR 440 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 8 5,33 27 10,67 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 4,74 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,04 4,83 5,64

İngilizce 10 2 5 0,33 3 2,85 3,32 3,37

Matematik 20 2 9 -1,00 -5 5,38 5,26 5,89

Fen 20 7 8 4,33 22 8,93 7,96 7,86

Toplam: 90 31 37 18,67 21 37,60 35,89 38,16

Sözel (TÜR) abAaCCDac a adACBD  

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) abDBCCD Ad

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCAABbbdCa

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) aDbDcaa   

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) Ab*dcad  c A  b    d

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) d aaaAB BAaACb a  bC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 0 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 1 1 50
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 1 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL GÜN 417 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 10,67 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 4,74 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,04 4,83 5,64

İngilizce 10 9 1 8,67 87 2,85 3,32 3,37

Matematik 20 13 3 12,00 60 5,38 5,26 5,89

Fen 20 16 4 14,67 73 8,93 7,96 7,86

Toplam: 90 73 12 69,00 77 37,60 35,89 38,16

Sözel (TÜR) bBDADCACCaCCADCADBBC

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) AD CDBCABc

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABCDCABCDc

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DCCBDCBDAc

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) DACaCBDA B b  cBCABD

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) BBDAADCBAccBdaCCACCD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 0 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKAY AYDOĞAN 356 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 10,67 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,74 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,04 4,83 5,64

İngilizce 10 9 1 8,67 87 2,85 3,32 3,37

Matematik 20 19 1 18,67 93 5,38 5,26 5,89

Fen 20 20 0 20,00 100 8,93 7,96 7,86

Toplam: 90 87 3 86,00 96 37,60 35,89 38,16

Sözel (TÜR) ABDADCACCDCCADCADBBC

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) ADDCaBCABA

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABCDCABCDB

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DCCBDCBDAc

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) DACDCBDAABDAACBBbABD

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) BBDAADCBADABCBCCACCD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYRA TAŞKALA 342 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,67 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,74 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,04 4,83 5,64

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,85 3,32 3,37

Matematik 20 8 9 5,00 25 5,38 5,26 5,89

Fen 20 11 9 8,00 40 8,93 7,96 7,86

Toplam: 90 53 34 41,67 46 37,60 35,89 38,16

Sözel (TÜR) baDADCcCCaCCADCADBBC

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) dcDCbBCdBb

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABCDCABCac

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DdbBDbdDAc

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) DAbbaBDAAdDb b d Aaa

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) BdaAAaCBcaAaCBaCbCdD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 1 1 50
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL DEMİR 344 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,67 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,74 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,04 4,83 5,64

İngilizce 10 3 5 1,33 13 2,85 3,32 3,37

Matematik 20 3 11 -0,67 -3 5,38 5,26 5,89

Fen 20 11 5 9,33 47 8,93 7,96 7,86

Toplam: 90 46 32 35,33 39 37,60 35,89 38,16

Sözel (TÜR) BcADCCDCcCDCcAACcDCd

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) DADBCCDBdA

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCdAacbaCD

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) aD DdcCd c

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT)  aCb bcacbc bBCd   c

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) BDB aAc  ADcC CaCDbC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 1 1 50
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET 333 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 10,67 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,74 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 5,04 4,83 5,64

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,85 3,32 3,37

Matematik 20 9 11 5,33 27 5,38 5,26 5,89

Fen 20 7 13 2,67 13 8,93 7,96 7,86

Toplam: 90 36 54 18,00 20 37,60 35,89 38,16

Sözel (TÜR) dcDADCb*aDaabcCbbBBa

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) AbabDBCcBA

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) bcabCAdbaB

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DbCaDaaacc

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) ccCabBDdAcaAAacBdABc

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) aBDccaddcbddCabCAbCD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 2 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MERCAN SOYTÜRK 339 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 10,67 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 2 7 -0,33 -3 4,74 4,54 4,78

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,85 3,32 3,37

Matematik 20 12 7 9,67 48 5,38 5,26 5,89

Fen 20 11 9 8,00 40 8,93 7,96 7,86

Toplam: 90 39 39 26,00 29 37,60 35,89 38,16

Sözel (TÜR) AabADCbbdcaCADCAadad

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) cbDac aAdc

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (İNG) DdCdDCcbAa

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) bACDCBaAABDd acBdABc

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) BdbdAbCBAaABCcadcCCD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 0 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT GÜLER 351 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,67 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,74 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,04 4,83 5,64

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,85 3,32 3,37

Matematik 20 14 6 12,00 60 5,38 5,26 5,89

Fen 20 17 3 16,00 80 8,93 7,96 7,86

Toplam: 90 67 23 59,33 66 37,60 35,89 38,16

Sözel (TÜR) cAADaCbCACbCDAACBDCB

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) aADBCdcBAA

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCbABDCBCb

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) acCDdBCAcc

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) ADbCaaBBAcDAABCdBDCc

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) BDBaDABCBADbCACaCDAC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 1 1 50
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT UTKU YÜCEL 336 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,67 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,74 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,04 4,83 5,64

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,85 3,32 3,37

Matematik 20 17 3 16,00 80 5,38 5,26 5,89

Fen 20 20 0 20,00 100 8,93 7,96 7,86

Toplam: 90 78 12 74,00 82 37,60 35,89 38,16

Sözel (TÜR) daDADCcbCDbCADCADBBC

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) ADcCDBCABA

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABCDCABCDd

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DCddDCBDAB

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) bACDCBaAABDAACcBCABD

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) BBDAADCBADABCBCCACCD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NURHİLAL BORA 334 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,67 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,74 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,04 4,83 5,64

İngilizce 10 1 8 -1,67 -17 2,85 3,32 3,37

Matematik 20 8 4 6,67 33 5,38 5,26 5,89

Fen 20 10 10 6,67 33 8,93 7,96 7,86

Toplam: 90 51 30 41,00 46 37,60 35,89 38,16

Sözel (TÜR) ABDADCACCDCdbDCADBBb

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) cDDbcBbABb

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABCDCABCDB

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) bbbaadc dB

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT)  A aC   cBbbA BB A D

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) aBDdAcaBccbadBaCACCD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA TEKİN 341 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 4 12,67 63 10,67 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,74 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,04 4,83 5,64

İngilizce 10 3 4 1,67 17 2,85 3,32 3,37

Matematik 20 4 6 2,00 10 5,38 5,26 5,89

Fen 20 13 6 11,00 55 8,93 7,96 7,86

Toplam: 90 49 25 40,67 45 37,60 35,89 38,16

Sözel (TÜR) bBDADCcCCDC AbCAaBB 

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) ADDCDBbAdb

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABCbCABCDa

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) D  dDCcad 

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) aA a   A aDd  aB c  

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN)  BDAAaCBbaAaCBaCdCCD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RAHMANALİ YALUĞTEKİN 347 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 10,67 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,74 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,04 4,83 5,64

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 2,85 3,32 3,37

Matematik 20 2 16 -3,33 -17 5,38 5,26 5,89

Fen 20 10 10 6,67 33 8,93 7,96 7,86

Toplam: 90 29 59 9,33 10 37,60 35,89 38,16

Sözel (TÜR) cdADCbaCcdaCbAcaabdB

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) bbDBaCDacd

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCAdaDbcCa

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) acbDadbbca

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) baabccddAbab  dcBabc

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) BDBaDAcbcAadCAdaaDcC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 2 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEBNEM LEBA 361 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 10,67 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 5 3 4,00 40 4,74 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,04 4,83 5,64

İngilizce 10 3 5 1,33 13 2,85 3,32 3,37

Matematik 20 0 6 -2,00 -10 5,38 5,26 5,89

Fen 20 7 9 4,00 20 8,93 7,96 7,86

Toplam: 90 35 31 24,67 27 37,60 35,89 38,16

Sözel (TÜR) BcADCCDCACDCbAACcD  

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS)  ADcCbDaA 

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCAAdbbddD

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) aDbDccC  a

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) dbdab d             

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) c Ba cc  AacCdCCCDbb

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 0 75
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 1 1 50
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 1 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ SEDEFOĞLU 350 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 10,67 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,74 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,04 4,83 5,64

İngilizce 10 3 2 2,33 23 2,85 3,32 3,37

Matematik 20 5 10 1,67 8 5,38 5,26 5,89

Fen 20 11 9 8,00 40 8,93 7,96 7,86

Toplam: 90 46 33 35,00 39 37,60 35,89 38,16

Sözel (TÜR) BAAaCbDCACDdaAACBD c

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) bADBCaadAA

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCAdBbCBCc

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) bD cBB    

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT)  Da DDaBccDbb a ab c

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) BDBaaABCaAcAdbCCaDbb

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 1 1 50
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 0 50
Students will be able to make suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ HAYTA 354 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 14 -1,67 -8 10,67 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 3 5 1,33 13 4,74 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 5,04 4,83 5,64

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 2,85 3,32 3,37

Matematik 20 10 8 7,33 37 5,38 5,26 5,89

Fen 20 5 13 0,67 3 8,93 7,96 7,86

Toplam: 90 25 55 6,67 7 37,60 35,89 38,16

Sözel (TÜR) ccaAD b badad Cccadb

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) cDDCa bb d

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) bBCcddcbad

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DdCcbad ca

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) bACDCBaAABDdcCd  dab

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) BdbcdcCd  bcCBadddbD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 3 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 0 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 0 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 2 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EFE URTEKİN 359 7B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 10,67 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 4,74 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,04 4,83 5,64

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,85 3,32 3,37

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 5,38 5,26 5,89

Fen 20 5 7 2,67 13 8,93 7,96 7,86

Toplam: 90 34 45 19,00 21 37,60 35,89 38,16

Sözel (TÜR) cAAbCCDCA adb ACBc B

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) ccadbbDcAA

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) cCbABcbdCD

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) aDCDBaacBD

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) cDabDbadcAcbdaaBdcab

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN)  D ab  C bDA d  bbdC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL CAN ŞENYUVA 313 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,23 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 5,33 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,31 4,83 5,64

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,41 3,32 3,37

Matematik 20 10 7 7,67 38 6,96 5,26 5,89

Fen 20 19 1 18,67 93 10,19 7,96 7,86

Toplam: 90 68 19 61,67 69 41,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) BdADCCDCAbbCDAAaBDCB

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) DADBCCDBAA

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCAAabdcCc

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) CDCDBBCcBb

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) ADbCabBBAcDbdBC   dA

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) BDBBDABCBADACACaCDAC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 2 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KIZIL 258 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 10,23 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,33 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,31 4,83 5,64

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,41 3,32 3,37

Matematik 20 10 9 7,00 35 6,96 5,26 5,89

Fen 20 16 3 15,00 75 10,19 7,96 7,86

Toplam: 90 67 21 60,00 67 41,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) ABDADCACCDCCADCADBBC

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) ADbCcBCABA

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABCDCABCDc

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) aaCdDCBcba

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) bACDbB AcBDdbCcBbAcb

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) BBaAADCBAD BdBaCACCD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DEMİRKOL 372 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 10,23 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,33 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,31 4,83 5,64

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,41 3,32 3,37

Matematik 20 16 4 14,67 73 6,96 5,26 5,89

Fen 20 19 1 18,67 93 10,19 7,96 7,86

Toplam: 90 80 10 76,67 85 41,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) cAADCCDCAaDCDAACBDCB

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) DADBbCDBAA

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCAABDCBCD

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) CDCDBaCdBD

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) ADCCDDBBAADdbBCaBcCA

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) BDBBDABCBADACACCdDAC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAN KAYRA IRGAŞ 381 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 10,23 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 5,33 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,31 4,83 5,64

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,41 3,32 3,37

Matematik 20 12 3 11,00 55 6,96 5,26 5,89

Fen 20 12 6 10,00 50 10,19 7,96 7,86

Toplam: 90 65 14 60,33 67 41,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) bBDADCACCDC AaCADd  

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) AD CDBaABA

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABCDCABCDB

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DCCBDCBDdB

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) DACDCB AcaDdAC B A  

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) BBbdA CBbcAaCBa ACCD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 0 75
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN SU BİNAY 382 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 10,23 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 5,33 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,31 4,83 5,64

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,41 3,32 3,37

Matematik 20 9 11 5,33 27 6,96 5,26 5,89

Fen 20 10 10 6,67 33 10,19 7,96 7,86

Toplam: 90 43 46 27,67 31 41,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) AdbADCACaDCdd CAbBda

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) ADDbbdbdBA

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABCbbAaCDd

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) adddcCccdB

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) DACaadbbbcDAACBaCcab

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) caDAAadcdbAaaBCCbCCD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 1 1 50
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR ATICI 379 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 10,23 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,33 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 5,31 4,83 5,64

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,41 3,32 3,37

Matematik 20 9 10 5,67 28 6,96 5,26 5,89

Fen 20 11 9 8,00 40 10,19 7,96 7,86

Toplam: 90 50 38 37,33 41 41,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) bBaADCcCCDbCADCAbdaC

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) cDDCacCABc

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABCDbcBC c

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DCadbCcDAc

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) DcCaCcbAAaDbcCBcdA c

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) BBDdcaCBAbABacadAbCD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 1 0 50
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF HAZAL ALADAĞ 388 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,23 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 5,33 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,31 4,83 5,64

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,41 3,32 3,37

Matematik 20 14 4 12,67 63 6,96 5,26 5,89

Fen 20 17 3 16,00 80 10,19 7,96 7,86

Toplam: 90 71 17 65,33 73 41,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) BAADCCDCAbDCaAbadDCB

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) DADBCCDBAA

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCAdBDCBCD

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) CDbDdcCdBD

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) ADd DaBBAADAbBC cDCA

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) BDBabABCBADACACaCDAC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SAĞLAM 367 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 10,23 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 5 3 4,00 40 5,33 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 5,31 4,83 5,64

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,41 3,32 3,37

Matematik 20 8 5 6,33 32 6,96 5,26 5,89

Fen 20 12 5 10,33 52 10,19 7,96 7,86

Toplam: 90 49 25 40,67 45 41,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) bBb*DCAbCDb A CADBa*

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) ADDCa  Acc

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABCcbABC  

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DCaBDCcDAc

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) DAC ac  Aa*A CB Cc  

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) cB*AAcCBA AB Ba bCCD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 0 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 1 0 50
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES TAHA ÇAKIR 371 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 10,23 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,33 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,31 4,83 5,64

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,41 3,32 3,37

Matematik 20 15 4 13,67 68 6,96 5,26 5,89

Fen 20 18 2 17,33 87 10,19 7,96 7,86

Toplam: 90 75 14 70,33 78 41,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) dcDADCACCDbCAaCADBBC

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) ADDCDBCABc

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABCDCABCDB

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DCaBDCcDAc

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) DACaCdbAABDAACBBCA b

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) BdDAADCBdDABCBCCACCD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FİLİZ EYLÜL KANBUR 364 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,23 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,33 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,31 4,83 5,64

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,41 3,32 3,37

Matematik 20 10 10 6,67 33 6,96 5,26 5,89

Fen 20 17 2 16,33 82 10,19 7,96 7,86

Toplam: 90 67 22 59,67 66 41,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) BbADCCDCAaDCDAACdDCB

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) DADBCCDBAb

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCAABDCBCD

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) aDbDacCdBc

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) AbbCacBBAcDAdBCaabaA

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) BDBBDABCBAD CACCdDbC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GANİ ALBAYRAK 384 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 10,23 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 5,33 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,31 4,83 5,64

İngilizce 10 0 10 -3,33 -33 3,41 3,32 3,37

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 6,96 5,26 5,89

Fen 20 4 16 -1,33 -7 10,19 7,96 7,86

Toplam: 90 26 64 4,67 5 41,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) BdADadbCdCbCbdACBDbc

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) DADdbbacAb

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCbAdbddCD

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) dcbbaaacda

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) bcadDbacbdccAdbcaaCb

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) cbdacAcbcADcbbdadacC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 1 1 50
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL SENA ÇULHA 389 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 10,23 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 5,33 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,31 4,83 5,64

İngilizce 10 5 4 3,67 37 3,41 3,32 3,37

Matematik 20 17 2 16,33 82 6,96 5,26 5,89

Fen 20 18 2 17,33 87 10,19 7,96 7,86

Toplam: 90 76 11 72,33 80 41,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) BAAaCCDCACDCDAACBDCB

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS)  ADBCCDBAA

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCAcdDCBCD

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) CDCDdcCb b

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) AbCCDDBBA DAbBCBBDCA

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) BDBBDABCBADACACaaDAC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 1 1 50
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 0 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN AYAZ KÖSE    Y 374 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 10,23 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,33 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,31 4,83 5,64

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,41 3,32 3,37

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 6,96 5,26 5,89

Fen 20 10 10 6,67 33 10,19 7,96 7,86

Toplam: 90 37 53 19,33 21 41,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) BAdcabDdbCaabdAacbdc

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) DADabCDBAc

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCAAdcbdCb

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) bDCbacCABD

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) cDabcacdbAccdBadaDbc

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) aDdabABCaADbCAdadDcC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 2 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE KESGİN 377 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 10,23 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,33 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,31 4,83 5,64

İngilizce 10 5 2 4,33 43 3,41 3,32 3,37

Matematik 20 10 6 8,00 40 6,96 5,26 5,89

Fen 20 10 6 8,00 40 10,19 7,96 7,86

Toplam: 90 55 24 47,00 52 41,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) BAADCCaCAbabbAACBDCB

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) DADBCCaBAA

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BadABbCcCD

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG)  DaDBcCA  

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) ADd  aBBAbDA B aabCA

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN)  cBa ABCBA cbbCC DcC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to make suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL KARACA 378 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,23 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,33 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,31 4,83 5,64

İngilizce 10 5 3 4,00 40 3,41 3,32 3,37

Matematik 20 11 7 8,67 43 6,96 5,26 5,89

Fen 20 13 4 11,67 58 10,19 7,96 7,86

Toplam: 90 59 24 51,00 57 41,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) ABDADCcCCaCaAbCADcBb

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) ADDCDBbABb

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABCaCAdCDB

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) D aBDCccA 

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) DA aCBDAcBD dCaBdAab

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN)  BbAA CdA ABdBCCdCCD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 1 1 50
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İLYAS ASLAN 373 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 10,23 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 5,33 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 5,31 4,83 5,64

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,41 3,32 3,37

Matematik 20 6 14 1,33 7 6,96 5,26 5,89

Fen 20 4 16 -1,33 -7 10,19 7,96 7,86

Toplam: 90 19 71 -4,67 -5 41,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) BAdcdabaAdcabdAaaDac

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) adacdbadcA

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) aCbcdcdada

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) aDbDadbddb

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) bDaCDbdacbDcAaadBabd

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) dacdbAcCBdacabaCdacb

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 2 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM SU DALKILIÇ 375 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,23 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 5,33 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 5,31 4,83 5,64

İngilizce 10 4 1 3,67 37 3,41 3,32 3,37

Matematik 20 10 8 7,33 37 6,96 5,26 5,89

Fen 20 10 8 7,33 37 10,19 7,96 7,86

Toplam: 90 51 29 41,33 46 41,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) BbAaCCDCAdDCaAACBDbc

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) DbcBbCDdAc

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BC ABDbBCD

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) CDCDd     

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) AbCCaDBcbADAbaC cb A

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) Bac DABCBbabdcaC DAC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREMSU KILIÇVUR 362 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 16 -1,33 -7 10,23 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 5,33 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 5,31 4,83 5,64

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,41 3,32 3,37

Matematik 20 4 16 -1,33 -7 6,96 5,26 5,89

Fen 20 7 13 2,67 13 10,19 7,96 7,86

Toplam: 90 25 65 3,33 4 41,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) ccbbaCcaacCddcdcDdcC

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) ADDCcdCddb

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) AcabbAabba

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) adddDCdbbB

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) ccaaacccbBccddBBbAab

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) ddDAcaaddaAcacCCdCaD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 2 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN ÖZDAŞ 376 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 10,23 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 5,33 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 5,31 4,83 5,64

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,41 3,32 3,37

Matematik 20 6 14 1,33 7 6,96 5,26 5,89

Fen 20 16 4 14,67 73 10,19 7,96 7,86

Toplam: 90 42 48 26,00 29 41,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) cBadDbAbdbdbAaCADBBC

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) dbcCbdbcdA

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) dcbaCAcbDc

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DaaBcCdDbB

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) DdbadaDcAcDcAbdadcBc

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) BBDbbDCBADAaCBaCACCD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 1 1 50
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
LÜTFİ YILMAZ KARAKAŞ 0 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 10,23 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,33 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,31 4,83 5,64

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,41 3,32 3,37

Matematik 20 12 4 10,67 53 6,96 5,26 5,89

Fen 20 6 2 5,33 27 10,19 7,96 7,86

Toplam: 90 57 16 51,67 57 41,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) bc ADaACCbCCADCAcBaC

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) ADDCDBCABc

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABCDCABCDB

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DCaBDCcDAc

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) DACaCdbAABDAACBa    

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) BaD   CB        ACd 

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK YILMAZ 370 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 11 3,33 17 10,23 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 0 8 -2,67 -27 5,33 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 2 6 0,00 0 5,31 4,83 5,64

İngilizce 10 3 6 1,00 10 3,41 3,32 3,37

Matematik 20 3 13 -1,33 -7 6,96 5,26 5,89

Fen 20 5 12 1,00 5 10,19 7,96 7,86

Toplam: 90 20 56 1,33 1 41,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) cabAaCcbdDbCA CAada 

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) d adbadb b

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) bdCab  Cba

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) cCaB aBacd

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) DcabbccdbabdACca    

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) dcDbADaadcbad   bdCD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 0 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI TEPSİ 368 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,23 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,33 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,31 4,83 5,64

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,41 3,32 3,37

Matematik 20 14 6 12,00 60 6,96 5,26 5,89

Fen 20 17 3 16,00 80 10,19 7,96 7,86

Toplam: 90 69 21 62,00 69 41,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) cAADCCDCAbDbDAACcDba

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) DADBCCDBAc

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCAAcDbBCa

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) aDCDBcCABD

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) ADCCabdBAADAAcCBabCA

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) BcdBDABCBADACdCCCDAC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 2 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SİRAC KEÇE 365 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 10,23 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,33 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,31 4,83 5,64

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,41 3,32 3,37

Matematik 20 18 2 17,33 87 6,96 5,26 5,89

Fen 20 19 1 18,67 93 10,19 7,96 7,86

Toplam: 90 68 20 61,33 68 41,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) AabADCAbbDCaAaCAbB C

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) ADDCDBCABb

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABCcbA Cac

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DCddDCcDbc

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) DACDCBDAABDcACBBCABb

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) BBDAADCBADABdBCCACCD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 1 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT KARAER 363 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 9 3,00 15 10,23 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 0 10 -3,33 -33 5,33 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 0 5 -1,67 -17 5,31 4,83 5,64

İngilizce 10 0 1 -0,33 -3 3,41 3,32 3,37

Matematik 20 6 9 3,00 15 6,96 5,26 5,89

Fen 20 4 11 0,33 2 10,19 7,96 7,86

Toplam: 90 16 45 1,00 1 41,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) cAcDbdDbAbbCcAb     

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) abcdbdaabc

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) abbd b    

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG)   a       

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) ADaCbacdbAaccBC     

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) ccacDbcCccccCcC     

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 2 25
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 0 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 0 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ÇAĞLAR 385 7C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,23 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 5,33 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,31 4,83 5,64

İngilizce 10 3 6 1,00 10 3,41 3,32 3,37

Matematik 20 8 12 4,00 20 6,96 5,26 5,89

Fen 20 13 7 10,67 53 10,19 7,96 7,86

Toplam: 90 51 38 38,33 43 41,43 35,89 38,16

Sözel (TÜR) BbADCCDacCDCcAACaDCd

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) cAadCbDBdA

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) cCAABDCaCD

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) aDCDaabc b

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) ADCCacBacbDddcCBabdc

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) BDaabABCBAaACbdCCDbC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ İHSAN OĞUZ 444 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 9,40 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,23 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,36 4,83 5,64

İngilizce 10 6 3 5,00 50 3,38 3,32 3,37

Matematik 20 6 12 2,00 10 3,18 5,26 5,89

Fen 20 11 8 8,33 42 5,94 7,96 7,86

Toplam: 90 55 31 44,67 50 30,49 35,89 38,16

Sözel (TÜR) AccADCAaCDCCADaADBBC

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) cDDCcBCABc

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABCbCABCDB

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DCaBDCBcb 

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) aACaaBbAcaDc bdBdc a

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) BdDcAbCcdDAaC bCdCCD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYTEN NUR CERİT 391 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 9,40 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,23 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 4,36 4,83 5,64

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,38 3,32 3,37

Matematik 20 12 8 9,33 47 3,18 5,26 5,89

Fen 20 16 4 14,67 73 5,94 7,96 7,86

Toplam: 90 75 15 70,00 78 30,49 35,89 38,16

Sözel (TÜR) ABDADCACCDCCAaCADBBC

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) ADDCDBdABA

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABCDCABCDB

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DCCaDCBDAB

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) DACaaBDAcdDdACcBdAdD

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) BBcbADCBAaABCBCCbCCD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DEMİRTAŞ 438 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 9,40 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,23 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,36 4,83 5,64

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,38 3,32 3,37

Matematik 20 11 9 8,00 40 3,18 5,26 5,89

Fen 20 17 2 16,33 82 5,94 7,96 7,86

Toplam: 90 72 17 66,33 74 30,49 35,89 38,16

Sözel (TÜR) dBDADCACCaCCAaCADcBC

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) ADDCDBbABA

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABCcCABCDB

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DCCBDCBDAB

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) bACDCBbAcBbAdbaBCcdD

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) BBDAcDCBA AaCBCCACCD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN AKGÜMÜŞ 414 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 9,40 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 4,23 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,36 4,83 5,64

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,38 3,32 3,37

Matematik 20 8 12 4,00 20 3,18 5,26 5,89

Fen 20 3 17 -2,67 -13 5,94 7,96 7,86

Toplam: 90 29 61 8,67 10 30,49 35,89 38,16

Sözel (TÜR) bBDAbCcddDaCAbCADBca

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) AcDbbadccA

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) AadbCAcbcd

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) Daadbacbdd

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) DbbDdaadddbAACcBbcBD

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) BabdccbaADbdacadbbac

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 2 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT EFE YILMAZ 392 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 9,40 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,23 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,36 4,83 5,64

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,38 3,32 3,37

Matematik 20 2 12 -2,00 -10 3,18 5,26 5,89

Fen 20 4 10 0,67 3 5,94 7,96 7,86

Toplam: 90 45 32 34,33 38 30,49 35,89 38,16

Sözel (TÜR) ABbADCACCDCbdDCccB a

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) ADDCDBbABA

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABCcCABCad

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DCCBDCBDAB

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) ac b dD A abc d acdb

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) Bdcbb  c Ddca bdA  D

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 0 75
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 1 1 50
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 0 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN BAR 0 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 9,40 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 4,23 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,36 4,83 5,64

İngilizce 10 6 2 5,33 53 3,38 3,32 3,37

Matematik 20 0 11 -3,67 -18 3,18 5,26 5,89

Fen 20 8 6 6,00 30 5,94 7,96 7,86

Toplam: 90 41 30 31,00 34 30,49 35,89 38,16

Sözel (TÜR) ABaAb ACCDdCAaCADcaC

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) ADc DBbABA

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABaDCdBCDd

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DC acCBDA 

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT)  bdadcbcdaac        

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN)  aDA    cbAaCdC ACbD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA MAVRUZ 441 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 10 -0,33 -2 9,40 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 4,23 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 2 7 -0,33 -3 4,36 4,83 5,64

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,38 3,32 3,37

Matematik 20 7 13 2,67 13 3,18 5,26 5,89

Fen 20 2 18 -4,00 -20 5,94 7,96 7,86

Toplam: 90 19 63 -2,00 -2 30,49 35,89 38,16

Sözel (TÜR) aAd a bCcb C  dad b 

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) DbcBadbacb

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BdcA cacba

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) CcCbadCcca

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) ADCabDBcAdacddbcacbA

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) abadbcadBbacdbCadabb

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 2 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEDLLİH  HAMMİ D 393 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 9,40 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 4,23 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 4,36 4,83 5,64

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,38 3,32 3,37

Matematik 20 6 14 1,33 7 3,18 5,26 5,89

Fen 20 6 14 1,33 7 5,94 7,96 7,86

Toplam: 90 22 68 -0,67 -1 30,49 35,89 38,16

Sözel (TÜR) adbcCCbadaDCbAcbacbd

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) aAccbdaBdc

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) cbcbabbabD

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) abdDBadbdc

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) badCaccdbAcAccaaBDCc

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) caBBDcaddbadCbaCbDba

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 1 1 50
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇI AR KÖKE 394 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 9,40 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 4,23 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 1 8 -1,67 -17 4,36 4,83 5,64

İngilizce 10 0 8 -2,67 -27 3,38 3,32 3,37

Matematik 20 6 14 1,33 7 3,18 5,26 5,89

Fen 20 4 14 -0,67 -3 5,94 7,96 7,86

Toplam: 90 19 66 -3,00 -3 30,49 35,89 38,16

Sözel (TÜR) abAbCbDbAbcbbdAdabCd

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) abbaCbaBdb

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) aCbccbd dc

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) dcdba  bab

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) ccabDbcBAbaAdBbacabA

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) acaBc abdAbcbAabC da

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 2 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 2 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 1 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ÇEVİK 411 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 11 4,33 22 9,40 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 4,23 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,36 4,83 5,64

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,38 3,32 3,37

Matematik 20 5 13 0,67 3 3,18 5,26 5,89

Fen 20 7 12 3,00 15 5,94 7,96 7,86

Toplam: 90 31 55 12,67 14 30,49 35,89 38,16

Sözel (TÜR) dcAaCb CACadbbAaBcdB

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) cADddabccb

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BadAcDCaCb

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) bbaDdcCABb

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) AaaCabdBcA dbBad abc

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) Baddb BaBADcCbddaadC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 2 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 1 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EDA ATASEVER 0 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 9,40 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 4,23 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,36 4,83 5,64

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,38 3,32 3,37

Matematik 20 3 7 0,67 3 3,18 5,26 5,89

Fen 20 12 6 10,00 50 5,94 7,96 7,86

Toplam: 90 43 33 32,00 36 30,49 35,89 38,16

Sözel (TÜR) AaDADCACCDbCdDCADc a

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) Ab aDBCAdd

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABCbCcBCad

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DdbaDCcabc

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) a  Dad  cB dd B    b

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) BcDcA CBbbcaCBC ACCD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 0 75
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 1 1 50
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 0 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM NUR BALIKÇI 407 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 9,40 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 4,23 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 4,36 4,83 5,64

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,38 3,32 3,37

Matematik 20 11 9 8,00 40 3,18 5,26 5,89

Fen 20 18 1 17,67 88 5,94 7,96 7,86

Toplam: 90 77 12 73,00 81 30,49 35,89 38,16

Sözel (TÜR) ABDADCACCDCCAaCADcBC

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) ADDCDBCABA

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABCDCABCDB

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DCCBDCBDAB

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) bACDaBDAcBbAdbaBdAdD

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) BBDAADCBA ABCBCCAbCD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜRKAN AVCI 409 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 9,40 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 4,23 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 4,36 4,83 5,64

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,38 3,32 3,37

Matematik 20 9 11 5,33 27 3,18 5,26 5,89

Fen 20 19 1 18,67 93 5,94 7,96 7,86

Toplam: 90 74 16 68,67 76 30,49 35,89 38,16

Sözel (TÜR) ABDADCACCDCCADCADBdC

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) ADDCDBCABA

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABCDCABCDB

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DbCBDCBcAa

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) DbaDbBbccBDAdbcBbAdD

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) BBDAADCBADAaCBCCACCD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 3 1 75
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL AKGÖLLÜ 412 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 9,40 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,23 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,36 4,83 5,64

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,38 3,32 3,37

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 3,18 5,26 5,89

Fen 20 5 15 0,00 0 5,94 7,96 7,86

Toplam: 90 38 52 20,67 23 30,49 35,89 38,16

Sözel (TÜR) ABbAbdddacCCADabDBBC

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) ADbdDBCAdA

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABdbbABCDd

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DaCBDCcDbc

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) bAdaddabbBbccdddCbac

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) BdDAccdddacBdBaacdba

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ÇULLU 400 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 17 -3,67 -18 9,40 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,23 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,36 4,83 5,64

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,38 3,32 3,37

Matematik 20 12 8 9,33 47 3,18 5,26 5,89

Fen 20 4 16 -1,33 -7 5,94 7,96 7,86

Toplam: 90 27 62 6,33 7 30,49 35,89 38,16

Sözel (TÜR) cabAcadabcdbAcdbcd a

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) ADbdDaCccd

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) cabbaAadaB

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DCdcbaBbbd

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) DACDaBcdABDAbaBcdAcD

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) aBDAbDbcccbabdbacabc

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 3 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 2 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 2 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK ŞAH AZ 402 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 9,40 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 4,23 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,36 4,83 5,64

İngilizce 10 3 4 1,67 17 3,38 3,32 3,37

Matematik 20 3 4 1,67 8 3,18 5,26 5,89

Fen 20 6 1 5,67 28 5,94 7,96 7,86

Toplam: 90 32 28 22,67 25 30,49 35,89 38,16

Sözel (TÜR) BbADadDCAbbCDAACBDCd

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) cAcBadcBA 

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCdcabdabc

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) bDbcd C  D

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT)   ab   B    b  B D c

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN)  Da      A A  CC D  

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 2 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 0 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM 395 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 9,40 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 4,23 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,36 4,83 5,64

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,38 3,32 3,37

Matematik 20 7 13 2,67 13 3,18 5,26 5,89

Fen 20 2 18 -4,00 -20 5,94 7,96 7,86

Toplam: 90 27 63 6,00 7 30,49 35,89 38,16

Sözel (TÜR) cAADbbDacaDCcAAaBcac

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) cAbcbaDdbA

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BacAcbaddb

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) CaCDadCdcb

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) bbaCDcBccbacdBaBBcCb

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) cbaabccbacbdabbCbDdd

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 2 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA CANPOLAT 396 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 9,40 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,23 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,36 4,83 5,64

İngilizce 10 2 2 1,33 13 3,38 3,32 3,37

Matematik 20 10 5 8,33 42 3,18 5,26 5,89

Fen 20 17 3 16,00 80 5,94 7,96 7,86

Toplam: 90 60 19 53,67 60 30,49 35,89 38,16

Sözel (TÜR) AcDADCACbDCCAaCADdBa

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) ADadDBCABb

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) ABaDCABCDB

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG)    dD c A 

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Sayısal (MAT) DA c Bac BDdAC  bABD

Cevap Anh. A DACDCBDAABDAACBBCABD

Sayısal (FEN) BBDAADCBADAaCBaCAbCD

Cevap Anh. A BBDAADCBADABCBCCACCD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 1 1 50
Students will be able to make suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 0 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT KÖMÜRCÜ 397 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 4 5,67 28 9,40 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 3 1 2,67 27 4,23 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 3 3 2,00 20 4,36 4,83 5,64

İngilizce 10 0 1 -0,33 -3 3,38 3,32 3,37

Fen 20 2 6 0,00 0 5,94 7,96 7,86

Toplam: 90 15 15 10,00 11 30,49 35,89 38,16

Sözel (TÜR) cdADC cCA     ACd   

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS)  A  CaD   

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BC ba d C 

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG)    b      

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (FEN) dDd        cCd    cd

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 0 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 0 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 0 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 0 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 1 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 0 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 0 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 0 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 0 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NURBANU ÇETİN 408 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 9,40 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,23 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,36 4,83 5,64

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,38 3,32 3,37

Matematik 20 16 4 14,67 73 3,18 5,26 5,89

Fen 20 18 2 17,33 87 5,94 7,96 7,86

Toplam: 90 81 9 78,00 87 30,49 35,89 38,16

Sözel (TÜR) BAADCCDCACDCaAACBDCB

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) DADBCCaBAA

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCAABbCBCD

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) CDCDBBCABD

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) AaCCDaBBAcDAdBCBBDCA

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) BDBaDABCBADACACCaDAC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ÇARIK 401 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 8 3,33 17 9,40 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 0 10 -3,33 -33 4,23 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 1 7 -1,33 -13 4,36 4,83 5,64

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,38 3,32 3,37

Toplam: 90 10 32 -0,67 -1 30,49 35,89 38,16

Sözel (TÜR) AabADbACC   c ad c a

Cevap Anh. A ABDADCACCDCCADCADBBC

Sözel (SOS) cbadacabcb

Cevap Anh. A ADDCDBCABA

Sözel (DİN) bcb  ccbaB

Cevap Anh. A ABCDCABCDB

Sözel (İNG) DbCaDacabc

Cevap Anh. A DCCBDCBDAB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 2 0 50
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 2 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 0 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 0 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 0 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 0 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR ÇİFTCİ 404 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 9,40 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,23 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,36 4,83 5,64

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,38 3,32 3,37

Matematik 20 6 14 1,33 7 3,18 5,26 5,89

Fen 20 3 17 -2,67 -13 5,94 7,96 7,86

Toplam: 90 29 61 8,67 10 30,49 35,89 38,16

Sözel (TÜR) acAadbDaAdadcbACaDdd

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) bADcbdcBcA

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCAdcbCaCb

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) aDCacdCbBD

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) ccdabDBBbcbcAadccDdA

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) aacdcddbcAbAabadCabd

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 0 2 0
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BOZKURT 403 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 2 15,33 77 9,40 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,23 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 4,36 4,83 5,64

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,38 3,32 3,37

Matematik 20 5 7 2,67 13 3,18 5,26 5,89

Fen 20 14 5 12,33 62 5,94 7,96 7,86

Toplam: 90 58 21 51,00 57 30,49 35,89 38,16

Sözel (TÜR) BAADCCDCACD aAcCBD B

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) DADBCCDBAb

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCAABDCBCD

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) bDbDaaCdBb

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) Acb a Ba db   bB D A

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN)  DdBaABCBADAbbCCaDAC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 0 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TOPRAK EFE TAŞDEMİR 405 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 9,40 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 4,23 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,36 4,83 5,64

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,38 3,32 3,37

Matematik 20 2 18 -4,00 -20 3,18 5,26 5,89

Fen 20 3 17 -2,67 -13 5,94 7,96 7,86

Toplam: 90 20 70 -3,33 -4 30,49 35,89 38,16

Sözel (TÜR) cbAadCaCdaadDAACcDba

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) bd*aadcdAb

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BabcdDCBaD

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) abbbacddBb

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) dabbabcdAbadbBaaacad

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) aDBcbdabccacadbdaabC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 0 4 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 0 1 0
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 0 1 0
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 0 1 0
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 2 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 1 1 50
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 0 1 0
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about simple predictions. 1 0 1 0
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 0 1 0
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 0 2 0
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 0 1 0
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ TARAMA SERİSİ 3

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT İŞLEK 476 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 9,40 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 4,23 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,36 4,83 5,64

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,38 3,32 3,37

Matematik 20 8 8 5,33 27 3,18 5,26 5,89

Fen 20 11 9 8,00 40 5,94 7,96 7,86

Toplam: 90 56 29 46,33 51 30,49 35,89 38,16

Sözel (TÜR) cAADaCDCcCaCcAACBDCB

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) aADBb DBAA

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCAbdcCdCD

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG) CDaDBBCABD

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) ADa abBBAcD dBbd b A

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) BDdacABCaADACbbaaDAb

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 1 3 25
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 1 1 50
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 1 0 100
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 2 0 100
Students will be able to make suggestions. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 1 1 50
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100
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ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP CANGÜVEN 390 7D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 9,40 9,98 10,61

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 4,23 4,54 4,78

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,36 4,83 5,64

İngilizce 10 4 5 2,33 23 3,38 3,32 3,37

Matematik 20 8 7 5,67 28 3,18 5,26 5,89

Fen 20 17 2 16,33 82 5,94 7,96 7,86

Toplam: 90 64 19 57,67 64 30,49 35,89 38,16

Sözel (TÜR) dAADCCDCACDCDAbCcDCB

Cevap Anh. B BAADCCDCACDCDAACBDCB

Sözel (SOS) DADBCCDBAA

Cevap Anh. B DADBCCDBAA

Sözel (DİN) BCbABbCBCD

Cevap Anh. B BCAABDCBCD

Sözel (İNG)  DaDdcCbBb

Cevap Anh. B CDCDBBCABD

Sayısal (MAT) AabCa BBcA d B B bbA

Cevap Anh. B ADCCDDBBAADAABCBBDCA

Sayısal (FEN) BDBBDABCBA ACbCCCDdC

Cevap Anh. B BDBBDABCBADACACCCDAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 4 4 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.1 1 0 100
Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır. 1 1 0 100
Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1 1 0 100
XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 2 1 1 50
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar. 2 2 0 100
Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand texts about celebrations. 1 1 0 100
Students will be able to describe past events in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions. 1 0 1 0
Students will be able to talk about other people's appearances and personalities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about simple predictions. 1 1 0 100
Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals. 2 0 2 0
Students will be able to make suggestions. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about predictions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0
Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 1 1 0 100
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir. 2 2 0 100
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder. 1 1 0 100
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. 1 1 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 1 1 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.1 1 0 100

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

