
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1 54 339 725 26033

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 4 12,49 6 3 5,16 7 3 5,61 6 3 4,84 7 7 5,01 11 7 8,33 50 26 41,44 329,230

Okul Ortalaması 16 4 14,41 7 3 6,03 7 2 6,49 7 2 5,94 8 7 6,09 12 6 10,28 57 24 49,24 355,390

KATILIMLAR

1 311 DENİZ ERYILMAZ 8-A 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 19 1 18,67 18 2 17,33 85 5 83,34 478,985 1 1 3 5 513
% 1,97

2 389 GÜLSENA ÇULHA 8-C 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 18 1 17,67 18 2 17,33 84 5 82,34 471,035 1 2 5 12 874
% 3,36

3 408 NURBANU ÇETİN 8-D 20 0 20,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 15 3 14,00 19 1 18,67 83 5 81,34 464,713 1 3 7 16 1210
% 4,65

4 356 GÖKAY AYDOĞAN 8-B 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 16 4 14,67 20 0 20,00 82 8 79,33 459,729 1 4 8 19 1509
% 5,80

5 388 ELİF HAZAL ALADAĞ 8-C 20 0 20,00 8 1 7,67 9 1 8,67 9 0 9,00 15 2 14,33 18 2 17,33 79 6 77,00 455,386 2 5 10 24 1772
% 6,81

6 336 MURAT UTKU YÜCEL 8-B 20 0 20,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 16 4 14,67 17 3 16,00 80 10 76,67 452,698 2 6 11 26 1937
% 7,44

7 386 DEHA GÜRLEK 8-A 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 14 2 13,33 18 2 17,33 80 6 78,00 450,843 2 7 13 29 2057
% 7,90

8 320 ALİ OSMAN ÇÖZELİ 8-A 20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 14 4 12,67 18 2 17,33 78 10 74,67 446,843 3 8 14 30 2326
% 8,93

9 321 EYE AYOUB 8-A 19 1 18,67 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 15 4 13,67 17 3 16,00 79 10 75,67 444,776 4 9 15 34 2456
% 9,43

10 303 YALIN AKBATUR 8-A 19 1 18,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 14 5 12,33 17 3 16,00 78 11 74,34 439,101 5 10 18 42 2856
% 11

11 365 SİRAC KEÇE 8-C 18 2 17,33 8 2 7,33 6 4 4,67 10 0 10,00 18 0 18,00 13 7 10,67 73 15 68,00 429,167 3 11 21 61 3667
% 14

12 258 AZRA KIZIL 8-C 20 0 20,00 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 11 7 8,67 18 2 17,33 75 13 70,66 427,666 4 12 23 64 3801
% 15

13 371 ENES TAHA ÇAKIR 8-C 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 15 4 13,67 17 3 16,00 74 15 69,01 423,616 5 13 26 69 4142
% 16

14 403 SUDE BOZKURT 8-D 18 1 17,67 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 15 2 14,33 12 8 9,33 74 12 70,00 420,366 2 14 28 76 4441
% 17

15 305 ALİ ASLAN AKGÖLLÜ 8-A 18 2 17,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 11 3 10,00 16 3 15,00 71 12 67,00 413,931 6 15 30 89 5058
% 19

16 390 ZEYNEP CANGÜVEN 8-D 19 1 18,67 10 0 10,00 6 4 4,67 7 3 6,00 12 5 10,33 15 4 13,67 69 17 63,34 409,286 3 16 34 100 5515
% 21

17 392 DAMLA BEREKET 8-B 20 0 20,00 8 2 7,33 9 1 8,67 10 0 10,00 8 6 6,00 16 4 14,67 71 13 66,67 407,363 3 17 35 103 5684
% 22

18 391 AYTEN NUR CERİT 8-D 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 2 6,33 8 4 6,67 18 2 17,33 68 13 63,66 404,140 4 18 37 112 5993
% 23

19 372 BURAK DEMİRKOL 8-C 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 8 3,33 18 1 17,67 69 14 64,34 399,044 6 19 41 123 6486
% 25

20 417 EYLÜL GÜN 8-B 19 1 18,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 6 6 4,00 15 5 13,33 67 15 62,00 387,316 4 20 48 142 7582
% 29

21 313 ANIL CAN ŞENYUVA 8-C 16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 5 3 4,00 18 2 17,33 66 12 62,00 386,711 7 21 51 145 7644
% 29

22 409 GÜRKAN AVCI 8-D 20 0 20,00 8 1 7,67 8 2 7,33 6 4 4,67 8 8 5,33 14 6 12,00 64 21 57,00 383,890 5 22 54 152 7922
% 30

23 364 FİLİZ EYLÜL KANBUR 8-C 14 6 12,00 8 2 7,33 7 3 6,00 6 2 5,33 12 6 10,00 16 3 15,00 63 22 55,66 382,338 8 23 56 156 8062
% 31

24 407 ESLEM NUR BALIKÇI 8-D 20 0 20,00 9 1 8,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 10 4,67 12 6 10,00 66 20 59,34 380,874 6 24 57 158 8192
% 31

25 396 MİNA CANPOLAT 8-D 17 1 16,67 8 2 7,33 9 1 8,67 5 0 5,00 7 3 6,00 15 5 13,33 61 12 57,00 380,831 7 25 58 159 8199
% 31

26 335 RÜYA AKYÜZ 8-B 19 1 18,67 7 2 6,33 8 1 7,67 7 1 6,67 4 4 2,67 16 4 14,67 61 13 56,68 377,795 5 26 59 166 8491
% 33

27 324 DURAN EFE YENEL 8-A 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 11 5 9,33 13 5 11,33 62 22 54,66 374,291 7 27 64 178 8861
% 34

28 438 AZRA DEMİRTAŞ 8-D 16 4 14,67 7 3 6,00 6 3 5,00 4 4 2,67 10 6 8,00 15 5 13,33 58 25 49,67 369,337 8 28 67 185 9359
% 36

29 328 MİNA SUDE GÜNGÖR 8-A 18 2 17,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 8 9 5,00 12 8 9,33 63 24 54,99 366,949 8 29 70 193 9612
% 37

30 381 CİHAN KAYRA IRGAŞ 8-C 17 1 16,67 7 1 6,67 7 1 6,67 9 1 8,67 3 2 2,33 12 2 11,33 55 8 52,34 356,889 9 30 83 225 10582
% 41

31 355 ELANUR BELUK 8-B 18 2 17,33 6 2 5,33 8 2 7,33 8 0 8,00 6 8 3,33 12 8 9,33 58 22 50,65 354,366 6 31 85 231 10847
% 42

32 368 NAZLI TEPSİ 8-C 18 2 17,33 6 4 4,67 9 1 8,67 6 2 5,33 3 6 1,00 13 6 11,00 55 21 48,00 347,229 10 32 93 245 11577
% 44

33 331 BAŞAK AKDAMAR 8-B 17 3 16,00 4 3 3,00 6 1 5,67 3 0 3,00 5 1 4,67 12 5 10,33 47 13 42,67 344,237 7 33 101 257 11904
% 46

                                                1 / 2



OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ADANA YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1 54 339 725 26033

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 4 12,49 6 3 5,16 7 3 5,61 6 3 4,84 7 7 5,01 11 7 8,33 50 26 41,44 329,230

Okul Ortalaması 16 4 14,41 7 3 6,03 7 2 6,49 7 2 5,94 8 7 6,09 12 6 10,28 57 24 49,24 355,390

KATILIMLAR

34 344 İKBAL DEMİR 8-B 16 4 14,67 7 2 6,33 6 4 4,67 8 1 7,67 6 10 2,67 8 8 5,33 51 29 41,34 321,135 8 34 124 311 14222
% 55

35 341 NURSENA TEKİN 8-B 16 3 15,00 5 4 3,67 6 1 5,67 0 3 -1,00 2 8 -0,67 14 4 12,67 43 23 35,34 319,529 9 35 127 315 14399
% 55

36 330 DEFNE YALIM 8-A 18 2 17,33 5 4 3,67 8 1 7,67 5 5 3,33 5 10 1,67 8 10 4,67 49 32 38,34 319,072 9 36 128 318 14450
% 56

37 343 ERAY ORDU 8-B 14 6 12,00 3 7 0,67 9 1 8,67 10 0 10,00 3 11 -0,67 13 7 10,67 52 32 41,34 316,532 10 37 132 325 14720
% 57

38 410 BEREN BAR 8-D 15 2 14,33 6 3 5,00 9 1 8,67 9 1 8,67 6 8 3,33 4 7 1,67 49 22 41,67 315,088 9 38 134 331 14848
% 57

39 440 EMİR UĞUR 8-B 16 3 15,00 8 2 7,33 7 1 6,67 3 5 1,33 3 8 0,33 9 6 7,00 46 25 37,66 313,849 11 39 137 336 14973
% 58

40 377 HATİCE KESGİN 8-C 16 3 15,00 7 2 6,33 7 3 6,00 3 4 1,67 4 8 1,33 8 8 5,33 45 28 35,66 309,567 11 40 146 353 15391
% 59

41 392 BERAT EFE YILMAZ 8-D 14 5 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 2 3 1,00 7 11 3,33 49 23 41,32 306,199 10 41 150 365 15731
% 60

42 382 ECRİN SU BİNAY 8-C 12 7 9,67 6 4 4,67 7 3 6,00 3 6 1,00 6 13 1,67 6 11 2,33 40 44 25,34 273,632 12 42 204 478 18613
% 71

43 373 İLYAS ASLAN 8-C 14 5 12,33 6 4 4,67 4 6 2,00 2 3 1,00 5 11 1,33 5 13 0,67 36 42 22,00 269,285 13 43 212 494 18976
% 73

44 376 KAĞAN ÖZDAŞ 8-C 12 7 9,67 3 7 0,67 5 4 3,67 2 8 -0,67 5 14 0,33 8 12 4,00 35 52 17,67 260,228 14 44 227 534 19717
% 76

45 90 ESİLA GÜL BEYAZ 8-B 11 5 9,33 4 6 2,00 5 4 3,67 1 7 -1,33 5 9 2,00 5 11 1,33 31 42 17,00 257,491 12 45 231 541 19903
% 76

46 375 İREM SU DALKILIÇ 8-C 6 14 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 7 8 4,33 8 8 5,33 35 46 19,66 257,273 15 46 232 542 19918
% 77

47 306 SAMETESEN 8-A 11 8 8,33 5 5 3,33 4 6 2,00 1 4 -0,33 6 14 1,33 7 13 2,67 34 50 17,33 256,288 10 47 235 545 20004
% 77

48 301 CANSU ERDOĞAN 8-A 10 10 6,67 3 2 2,33 6 3 5,00 3 3 2,00 2 8 -0,67 6 10 2,67 30 36 18,00 247,474 11 48 247 574 20614
% 79

49 327 İSMET E *N 8-A 11 8 8,33 7 3 6,00 6 4 4,67 0 2 -0,67 3 8 0,33 2 12 -2,00 29 37 16,66 242,452 12 49 260 592 20969
% 81

50 358 AYŞEMELEK DAĞ LI 8-B 11 8 8,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 4 0,67 6 10 2,67 5 15 0,00 28 53 10,34 241,975 13 50 262 594 21004
% 81

51 412 HALİL AKGÖLLÜ 8-D 7 13 2,67 6 3 5,00 5 5 3,33 4 4 2,67 5 10 1,67 6 14 1,33 33 49 16,67 239,268 11 51 267 605 21226
% 82

52 374 HASAN AYAZ KÖSE 8-C 8 12 4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 5 15 0,00 7 13 2,67 32 58 12,67 233,314 16 52 279 621 21639
% 83

53 354 YAĞIZ HAYTA 8-B 2 13 -2,33 4 6 2,00 4 6 2,00 2 5 0,33 4 13 -0,33 9 10 5,67 25 53 7,34 215,138 14 53 301 658 22809
% 88

54 338 DAMLA BEREKET 8-BB 3 17 -2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 12 -2,00 6 14 1,33 20 64 -1,35 184,324 1 54 331 699 25303
% 97
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SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ASLAN AKGÖLLÜ 305 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 413,931 329,230 6 15 30 89 5058

Katılımlar: 12 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,39 14,41 12,49

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,94 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,39 6,49 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,92 5,94 4,84

Matematik 20 11 3 10,00 50 8,14 6,09 5,01

Fen 20 16 3 15,00 75 10,64 10,28 8,33

Toplam: 90 71 12 67,00 74 54,42 49,26 41,44

Sözel (TÜR) CdBDBAAACB*DBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) aBABDAdCDb

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) dACDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) d B ACABbDCDc B C  A

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CcCAA CBBabCCDBADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 3 1 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 0 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 12 3 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ OSMAN ÇÖZELİ 320 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 446,843 329,230 3 8 14 30 2326

Katılımlar: 12 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,39 14,41 12,49

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,94 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,39 6,49 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,92 5,94 4,84

Matematik 20 14 4 12,67 63 8,14 6,09 5,01

Fen 20 18 2 17,33 87 10,64 10,28 8,33

Toplam: 90 78 10 74,67 83 54,42 49,26 41,44

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDAaBCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BdBCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADbBdCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) AaCBd DbABABcDDC DCA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBbBaBBDADAADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 5 0 83
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 14 2 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU ERDOĞAN 301 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 247,474 329,230 11 48 247 574 20614

Katılımlar: 12 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 15,39 14,41 12,49

Tarih 10 3 2 2,33 23 6,94 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,39 6,49 5,61

İngilizce 10 3 3 2,00 20 5,92 5,94 4,84

Matematik 20 2 8 -0,67 -3 8,14 6,09 5,01

Fen 20 6 10 2,67 13 10,64 10,28 8,33

Toplam: 90 30 36 18,00 20 54,42 49,26 41,44

Sözel (TÜR) aCDabbcAAbDBDcaBCbAa

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) Aa A   a B

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBcCDbDAb 

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) b bD Bc B 

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)   dBd     dd b baD d

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) abCb Bcad d AbAAaaB 

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 0 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 2 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 0 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 4 8 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE YALIM 330 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 319,072 329,230 9 36 128 318 14450

Katılımlar: 12 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,39 14,41 12,49

Tarih 10 5 4 3,67 37 6,94 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 7,39 6,49 5,61

İngilizce 10 5 5 3,33 33 5,92 5,94 4,84

Matematik 20 5 10 1,67 8 8,14 6,09 5,01

Fen 20 8 10 4,67 23 10,64 10,28 8,33

Toplam: 90 49 32 38,33 43 54,42 49,26 41,44

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCBCcAb

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADcA aCdcB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBaCDADAC 

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCbbcdBaBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) bdaBd  CA badD d Dbc

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) aCCdbacdddBaAbAAD B 

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 3 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 2 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 2 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 5 9 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DEHA GÜRLEK 386 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 450,843 329,230 2 7 13 29 2057

Katılımlar: 12 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,39 14,41 12,49

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,94 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,39 6,49 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,92 5,94 4,84

Matematik 20 14 2 13,33 67 8,14 6,09 5,01

Fen 20 18 2 17,33 87 10,64 10,28 8,33

Toplam: 90 80 6 78,00 87 54,42 49,26 41,44

Sözel (TÜR) DCDCAABAAcDBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDABBCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BdBCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)  CCBADDCABd cDDC DC 

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBbBCBaDADAADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 0 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 0 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 14 2 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ERYILMAZ 311 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 478,985 329,230 1 1 3 5 513

Katılımlar: 12 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,39 14,41 12,49

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,94 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,39 6,49 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,92 5,94 4,84

Matematik 20 19 1 18,67 93 8,14 6,09 5,01

Fen 20 18 2 17,33 87 10,64 10,28 8,33

Toplam: 90 85 5 83,33 93 54,42 49,26 41,44

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDABBCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BdBCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCcDDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) ACCBADDCABABcDDCBDCA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBDBbaBDADAADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 6 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 14 2 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DURAN EFE YENEL 324 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 374,291 329,230 7 27 64 178 8861

Katılımlar: 12 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,39 14,41 12,49

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,94 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,39 6,49 5,61

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,92 5,94 4,84

Matematik 20 11 5 9,33 47 8,14 6,09 5,01

Fen 20 13 5 11,33 57 10,64 10,28 8,33

Toplam: 90 62 22 54,67 61 54,42 49,26 41,44

Sözel (TÜR) DbDCbABAAADBDBCBCacb

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDABBCacB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDbDACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CacDDBcCcA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) bCdBdDbdAB BBD C DC 

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCdaBDBCBa AcAcDCB 

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 2 33
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 3 2 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 1 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 0 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 9 5 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYE AYOUB 321 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 444,776 329,230 4 9 15 34 2456

Katılımlar: 12 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,39 14,41 12,49

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,94 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,39 6,49 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,92 5,94 4,84

Matematik 20 15 4 13,67 68 8,14 6,09 5,01

Fen 20 17 3 16,00 80 10,64 10,28 8,33

Toplam: 90 79 10 75,67 84 54,42 49,26 41,44

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBaBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDABBCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCcdDACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) ACdBdDDCABcBcDDC DCA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCaBbBCaBDADAADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 5 0 83
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 13 3 81
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMET E *N 327 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 242,452 329,230 12 49 260 592 20969

Katılımlar: 12 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 15,39 14,41 12,49

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,94 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,39 6,49 5,61

İngilizce 10 0 2 -0,67 -7 5,92 5,94 4,84

Matematik 20 3 8 0,33 2 8,14 6,09 5,01

Fen 20 2 12 -2,00 -10 10,64 10,28 8,33

Toplam: 90 29 37 16,67 19 54,42 49,26 41,44

Sözel (TÜR) CABDacAACBdDBad adaA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBAdaABCDa

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) ddCDAdBaDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG)    a     c

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) d cb Cd dDb baB     

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) babA cdadB b  dda d 

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 1 2 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 2 8 13
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 0 4 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA SUDE GÜNGÖR 328 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 366,949 329,230 8 29 70 193 9612

Katılımlar: 12 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,39 14,41 12,49

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,94 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,39 6,49 5,61

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,92 5,94 4,84

Matematik 20 8 9 5,00 25 8,14 6,09 5,01

Fen 20 12 8 9,33 47 10,64 10,28 8,33

Toplam: 90 63 24 55,00 61 54,42 49,26 41,44

Sözel (TÜR) CABDBAAAC*ADBCCbDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABaABCDd

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BACDACB*DC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDdDBCcB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) C BCdb cbDCDDBacad b

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) bcdcdbCBBBbCCDBAD*BB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 3 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 8 8 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SAMETESEN 306 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 256,288 329,230 10 47 235 545 20004

Katılımlar: 12 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 15,39 14,41 12,49

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,94 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 7,39 6,49 5,61

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 5,92 5,94 4,84

Matematik 20 6 14 1,33 7 8,14 6,09 5,01

Fen 20 7 13 2,67 13 10,64 10,28 8,33

Toplam: 90 34 50 17,33 19 54,42 49,26 41,44

Sözel (TÜR) DCDbcABAA DccadcCcAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) AacAadCCcB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBaabcDdCa

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) bC b da   

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) AbdBAcbdAacBabcdacbA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BbbdbabcbBBbcccADCBa

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 3 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 1 33
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 4 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 4 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 5 11 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YALIN AKBATUR 303 8-A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 439,101 329,230 5 10 18 42 2856

Katılımlar: 12 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,39 14,41 12,49

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,94 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,39 6,49 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 5,92 5,94 4,84

Matematik 20 14 5 12,33 62 8,14 6,09 5,01

Fen 20 17 3 16,00 80 10,64 10,28 8,33

Toplam: 90 78 11 74,33 83 54,42 49,26 41,44

Sözel (TÜR) DCDCAABAAbDBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDABBCaBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDdBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) AaCB baCABccBDDCBDCA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBbBCaaDADAADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 5 1 83
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 1 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 13 3 81
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEMELEK DAĞ LI 358 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 241,975 329,230 13 50 262 594 21004

Katılımlar: 14 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 14,29 14,41 12,49

Tarih 10 1 9 -2,00 -20 4,67 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 6,24 6,49 5,61

İngilizce 10 2 4 0,67 7 5,38 5,94 4,84

Matematik 20 6 10 2,67 13 4,00 6,09 5,01

Fen 20 5 15 0,00 0 10,07 10,28 8,33

Toplam: 90 28 53 10,33 11 44,64 49,26 41,44

Sözel (TÜR)  CDbAbdAAcDBacdBCDAa

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) Accbdabdcc

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BcaCadcbCd

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) bd  adBC  

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) bCaad DCbcA  cc BDac

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) aCbCdacdbaBbdbccDaBd

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 0 5 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 1 4 20

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 3 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 0 4 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 4 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 1 3 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 3 13 19
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BAŞAK AKDAMAR 331 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 344,237 329,230 7 33 101 257 11904

Katılımlar: 14 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,29 14,41 12,49

Tarih 10 4 3 3,00 30 4,67 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 6,24 6,49 5,61

İngilizce 10 3 0 3,00 30 5,38 5,94 4,84

Matematik 20 5 1 4,67 23 4,00 6,09 5,01

Fen 20 12 5 10,33 52 10,07 10,28 8,33

Toplam: 90 47 13 42,67 47 44,64 49,26 41,44

Sözel (TÜR) DCDdAABAAAaBDBCdCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADb   CaBd

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) B cCD DAC 

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) C  D    B 

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)    B   C B  c  C D  

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCbbB BCBd AD cDCBd

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 1 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 0 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 1 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 0 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 0 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 0 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 8 5 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA BEREKET 392 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 407,363 329,230 3 17 35 103 5684

Katılımlar: 14 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,29 14,41 12,49

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,67 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,24 6,49 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,38 5,94 4,84

Matematik 20 8 6 6,00 30 4,00 6,09 5,01

Fen 20 16 4 14,67 73 10,07 10,28 8,33

Toplam: 90 71 13 66,67 74 44,64 49,26 41,44

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BdABDABCDa

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BACDACBaDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) dcBaACc ADCD aa   D 

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CbCAADCBBabCCDBADaBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 3 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 1 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 12 4 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR BELUK 355 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 354,366 329,230 6 31 85 231 10847

Katılımlar: 14 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,29 14,41 12,49

Tarih 10 6 2 5,33 53 4,67 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,24 6,49 5,61

İngilizce 10 8 0 8,00 80 5,38 5,94 4,84

Matematik 20 6 8 3,33 17 4,00 6,09 5,01

Fen 20 12 8 9,33 47 10,07 10,28 8,33

Toplam: 90 58 22 50,67 56 44,64 49,26 41,44

Sözel (TÜR) CABDaAAACBADdCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR)  BABbABC a

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BACDAaBdDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BC DADBC B

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) d Bd bbc DCDbaB Cd  

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CcacAbCBBBaCbcBADBaB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 0 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 0 67
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 3 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 8 8 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR UĞUR 440 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 313,849 329,230 11 39 137 336 14973

Katılımlar: 14 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 14,29 14,41 12,49

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,67 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 6,24 6,49 5,61

İngilizce 10 3 5 1,33 13 5,38 5,94 4,84

Matematik 20 3 8 0,33 2 4,00 6,09 5,01

Fen 20 9 6 7,00 35 10,07 10,28 8,33

Toplam: 90 46 25 37,67 42 44,64 49,26 41,44

Sözel (TÜR) CABDaAAAdB DBCCDDCbA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCba

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BcCDA BB C

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) aa Dc dCbB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) C a bdd  a Da c  B d

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) Cc dADdBBcaCC BdD   

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 1 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 0 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 4 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 1 3 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 0 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 6 5 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY ORDU 343 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 316,532 329,230 10 37 132 325 14720

Katılımlar: 14 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,29 14,41 12,49

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,67 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,24 6,49 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,38 5,94 4,84

Matematik 20 3 11 -0,67 -3 4,00 6,09 5,01

Fen 20 13 7 10,67 53 10,07 10,28 8,33

Toplam: 90 52 32 41,33 46 44,64 49,26 41,44

Sözel (TÜR) DCDCdABAAADBbBCBabda

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDdccbaac

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BaBCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) cda ba dbcdB DDb a  

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) dCCCaaDBCBBaAcAcDCBa

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 3 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 3 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 9 7 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA GÜL BEYAZ 90 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 257,491 329,230 12 45 231 541 19903

Katılımlar: 14 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 5 9,33 47 14,29 14,41 12,49

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,67 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 6,24 6,49 5,61

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 5,38 5,94 4,84

Matematik 20 5 9 2,00 10 4,00 6,09 5,01

Fen 20 5 11 1,33 7 10,07 10,28 8,33

Toplam: 90 31 42 17,00 19 44,64 49,26 41,44

Sözel (TÜR) CABD AA   ADBCbaDacb

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) cdABbAdCca

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BACDb Bdca

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) cab cbaCd 

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) abdbACbdAaCb Ba     

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) abCdbcadBB d D Aada 

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 2 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 3 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 3 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 4 9 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 2 25



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL GÜN 417 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 387,316 329,230 4 20 48 142 7582

Katılımlar: 14 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,29 14,41 12,49

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,67 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,24 6,49 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,38 5,94 4,84

Matematik 20 6 6 4,00 20 4,00 6,09 5,01

Fen 20 15 5 13,33 67 10,07 10,28 8,33

Toplam: 90 67 15 62,00 69 44,64 49,26 41,44

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBbCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCcC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) dACDACBBcC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) C BC Cd bDCc a  b b 

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) aDCdAbCBBBCCCDBcDBaB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 1 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 1 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 11 5 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKAY AYDOĞAN 356 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 459,729 329,230 1 4 8 19 1509

Katılımlar: 14 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,29 14,41 12,49

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,67 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,24 6,49 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,38 5,94 4,84

Matematik 20 16 4 14,67 73 4,00 6,09 5,01

Fen 20 20 0 20,00 100 10,07 10,28 8,33

Toplam: 90 82 8 79,33 88 44,64 49,26 41,44

Sözel (TÜR) CABDBcAACBADBCCDDC*A

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABaABCDd

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BACDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) CcBCACdBADCDDdBDCaDA

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 2 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 4 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 16 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL DEMİR 344 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 321,135 329,230 8 34 124 311 14222

Katılımlar: 14 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,29 14,41 12,49

Tarih 10 7 2 6,33 63 4,67 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,24 6,49 5,61

İngilizce 10 8 1 7,67 77 5,38 5,94 4,84

Matematik 20 6 10 2,67 13 4,00 6,09 5,01

Fen 20 8 8 5,33 27 10,07 10,28 8,33

Toplam: 90 51 29 41,33 46 44,64 49,26 41,44

Sözel (TÜR) DbDCAABAdcDBDBaBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDA BCacB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BadCDbDACd

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCb DBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) caCBcDDC a acc C abd

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCb BaBd B cc ccaBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 1 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 0 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 3 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 1 3 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 5 7 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT UTKU YÜCEL 336 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 452,698 329,230 2 6 11 26 1937

Katılımlar: 14 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,29 14,41 12,49

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,67 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,24 6,49 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,38 5,94 4,84

Matematik 20 16 4 14,67 73 4,00 6,09 5,01

Fen 20 17 3 16,00 80 10,07 10,28 8,33

Toplam: 90 80 10 76,67 85 44,64 49,26 41,44

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDABBCdcB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BdBCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) ACCBbDDCcBbBBDDCaDCA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCbBDBCBBDADcADCdB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 2 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 14 2 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA TEKİN 341 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 319,529 329,230 9 35 127 315 14399

Katılımlar: 14 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 14,29 14,41 12,49

Tarih 10 5 4 3,67 37 4,67 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 6,24 6,49 5,61

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 5,38 5,94 4,84

Matematik 20 2 8 -0,67 -3 4,00 6,09 5,01

Fen 20 14 4 12,67 63 10,07 10,28 8,33

Toplam: 90 43 23 35,33 39 44,64 49,26 41,44

Sözel (TÜR) DCDdAABAAADB dCcCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADbA aCadB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDA   a

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG)  bc b     

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)   d db abB   Db  cd 

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCbbBDBd BDAcAADCB 

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 3 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 0 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 0 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 2 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 10 4 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA AKYÜZ 335 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 377,795 329,230 5 26 59 166 8491

Katılımlar: 14 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,29 14,41 12,49

Tarih 10 7 2 6,33 63 4,67 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 6,24 6,49 5,61

İngilizce 10 7 1 6,67 67 5,38 5,94 4,84

Matematik 20 4 4 2,67 13 4,00 6,09 5,01

Fen 20 16 4 14,67 73 10,07 10,28 8,33

Toplam: 90 61 13 56,67 63 44,64 49,26 41,44

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCBCDdC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) AbDA BCbBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDbDAC 

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) C  DDBcCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)   CBb  b  d   bC D  

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBbBdBaaADAADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 0 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 1 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 1 33
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 0 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 12 4 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ HAYTA 354 8-B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 215,138 329,230 14 53 301 658 22809

Katılımlar: 14 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 13 -2,33 -12 14,29 14,41 12,49

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,67 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,24 6,49 5,61

İngilizce 10 2 5 0,33 3 5,38 5,94 4,84

Matematik 20 4 13 -0,33 -2 4,00 6,09 5,01

Fen 20 9 10 5,67 28 10,07 10,28 8,33

Toplam: 90 25 53 7,33 8 44,64 49,26 41,44

Sözel (TÜR) abBc cAbaddaca  *  d

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) acAcacBCcC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) ccCDcCBaad

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCd ca  da

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) bccCdCA  abaDca bdcc

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCbdb adBCdCbBdDdBa

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 4 2 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 4 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 1 3 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 7 9 44
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 1 50



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA BEREKET 338 8-BB

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 184,324 329,230 1 54 331 699 25303

Katılımlar: 1 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 -2,67 14,41 12,49

Tarih 10 2 8 -0,67 -7 -0,67 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 -0,67 6,49 5,61

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,33 5,94 4,84

Matematik 20 2 12 -2,00 -10 -2,00 6,09 5,01

Fen 20 6 14 1,33 7 1,33 10,28 8,33

Toplam: 90 20 64 -1,33 -1 -1,33 49,26 41,44

Sözel (TÜR) dcdcaAbAaadbdbCbcdac

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) addabbcCcC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BbbcdacacC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) cCaDdDBbcB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) accbAddcbaCccc      

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) bcCccbdBcBbdaDaAcBcc

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 4 0 4 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 0 5 0
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 3 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 3 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 2 33
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 2 33
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 4 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 0 3 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 3 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 6 10 38
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 0 4 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL CAN ŞENYUVA 313 8-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 386,711 329,230 7 21 51 145 7644

Katılımlar: 16 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,88 14,41 12,49

Tarih 10 10 0 10,00 100 5,92 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,98 6,49 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,04 5,94 4,84

Matematik 20 5 3 4,00 20 6,37 6,09 5,01

Fen 20 18 2 17,33 87 10,71 10,28 8,33

Toplam: 90 66 12 62,00 69 48,90 49,26 41,44

Sözel (TÜR) DCDCcABAAbDBacCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDABBCCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDdDACb

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBdBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)  CdB    A   c  CaD  

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBDBCBBDADdADaBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 1 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 0 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 0 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 14 2 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KIZIL 258 8-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 427,666 329,230 4 12 23 64 3801

Katılımlar: 16 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 13,88 14,41 12,49

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,92 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,98 6,49 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,04 5,94 4,84

Matematik 20 11 7 8,67 43 6,37 6,09 5,01

Fen 20 18 2 17,33 87 10,71 10,28 8,33

Toplam: 90 75 13 70,67 79 48,90 49,26 41,44

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDcBCcC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) cACDAaBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) dcB AbcB DCDDBBcdBbA

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCAADCBBaCbCDBADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 2 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 14 2 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DEMİRKOL 372 8-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 399,044 329,230 6 19 41 123 6486

Katılımlar: 16 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,88 14,41 12,49

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,92 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,98 6,49 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,04 5,94 4,84

Matematik 20 6 8 3,33 17 6,37 6,09 5,01

Fen 20 18 1 17,67 88 10,71 10,28 8,33

Toplam: 90 69 14 64,33 71 48,90 49,26 41,44

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCaDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCDb

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) dACDACBBbC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCbB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) d  a  bBdDCDcaB baD 

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCAADCBBBbCC BADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 2 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 1 2 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 14 1 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAN KAYRA IRGAŞ 381 8-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 356,889 329,230 9 30 83 225 10582

Katılımlar: 16 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 1 16,67 83 13,88 14,41 12,49

Tarih 10 7 1 6,67 67 5,92 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 5,98 6,49 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,04 5,94 4,84

Matematik 20 3 2 2,33 12 6,37 6,09 5,01

Fen 20 12 2 11,33 57 10,71 10,28 8,33

Toplam: 90 55 8 52,33 58 48,90 49,26 41,44

Sözel (TÜR) CAB BAAACBbDBCCDDC A

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) B A DABCDd

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) B bDA BBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) cCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) d        DaD  B     

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) Ccd A CBBB CC BAD  B

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 0 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 0 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 0 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 1 0 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 0 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 8 2 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN SU BİNAY 382 8-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 273,632 329,230 12 42 204 478 18613

Katılımlar: 16 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 13,88 14,41 12,49

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,92 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,98 6,49 5,61

İngilizce 10 3 6 1,00 10 6,04 5,94 4,84

Matematik 20 6 13 1,67 8 6,37 6,09 5,01

Fen 20 6 11 2,33 12 10,71 10,28 8,33

Toplam: 90 40 44 25,33 28 48,90 49,26 41,44

Sözel (TÜR) CAaDBAbACB DaaaDDbbA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) adABDAcCDa

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BAbDAdBcDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) aC abccCbB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) acd AaddAabDDcdDCdbc

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN)  bCc aaBBaaCC dbadBa

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 1 33
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 2 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 5 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 1 4 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 5 8 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 3 25



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF HAZAL ALADAĞ 388 8-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 455,386 329,230 2 5 10 24 1772

Katılımlar: 16 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 13,88 14,41 12,49

Tarih 10 8 1 7,67 77 5,92 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,98 6,49 5,61

İngilizce 10 9 0 9,00 90 6,04 5,94 4,84

Matematik 20 15 2 14,33 72 6,37 6,09 5,01

Fen 20 18 2 17,33 87 10,71 10,28 8,33

Toplam: 90 79 6 77,00 86 48,90 49,26 41,44

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDAa CCBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDADACd

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CC DDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) cCCBADDC BcBBD CBDC 

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBbBCaBDADAADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 1 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 1 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 0 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 14 2 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ENES TAHA ÇAKIR 371 8-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 423,616 329,230 5 13 26 69 4142

Katılımlar: 16 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,88 14,41 12,49

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,92 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,98 6,49 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,04 5,94 4,84

Matematik 20 15 4 13,67 68 6,37 6,09 5,01

Fen 20 17 3 16,00 80 10,71 10,28 8,33

Toplam: 90 74 15 69,00 77 48,90 49,26 41,44

Sözel (TÜR) CABDBbAACBADBbCDDacA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCcC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) ddCDACBcDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) CABa CdBcDCDDBcDCBDA

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCAAbCdBBCCCDBADBBa

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 5 1 83
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 1 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 2 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 13 3 81
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FİLİZ EYLÜL KANBUR 364 8-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 382,338 329,230 8 23 56 156 8062

Katılımlar: 16 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,88 14,41 12,49

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,92 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,98 6,49 5,61

İngilizce 10 6 2 5,33 53 6,04 5,94 4,84

Matematik 20 12 6 10,00 50 6,37 6,09 5,01

Fen 20 16 3 15,00 75 10,71 10,28 8,33

Toplam: 90 63 22 55,67 62 48,90 49,26 41,44

Sözel (TÜR) DCDdbccAAADBDBaBCDAa

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADbABBCaBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BdBbDADbCC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) b  DDBBaBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) c CBdDDCbBddcDDCBDC 

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBDBCaa ADAADCBa

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 1 33
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 4 2 67
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 2 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 12 3 75
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSENA ÇULHA 389 8-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 471,035 329,230 1 2 5 12 874

Katılımlar: 16 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,88 14,41 12,49

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,92 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 5,98 6,49 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,04 5,94 4,84

Matematik 20 18 1 17,67 88 6,37 6,09 5,01

Fen 20 18 2 17,33 87 10,71 10,28 8,33

Toplam: 90 84 5 82,33 91 48,90 49,26 41,44

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBaBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDABBCaBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBBCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) ACCBADDCABc BDDCBDCA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCCBbBCaBDADAADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 6 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 0 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 14 2 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN AYAZ KÖSE 374 8-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 233,314 329,230 16 52 279 621 21639

Katılımlar: 16 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 13,88 14,41 12,49

Tarih 10 3 7 0,67 7 5,92 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,98 6,49 5,61

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,04 5,94 4,84

Matematik 20 5 15 0,00 0 6,37 6,09 5,01

Fen 20 7 13 2,67 13 10,71 10,28 8,33

Toplam: 90 32 58 12,67 14 48,90 49,26 41,44

Sözel (TÜR) DaDbcAdAbbDcaBdcCaAd

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) AccdBcaddB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BBdCacDbad

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CbADcaBdcA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) dabcbDabcadBccDaBaCb

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCddaacBdacDcDbAcdBa

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 0 2 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 3 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 3 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 2 33
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 4 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 3 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 3 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 5 11 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 2 50



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE KESGİN 377 8-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 309,567 329,230 11 40 146 353 15391

Katılımlar: 16 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 13,88 14,41 12,49

Tarih 10 7 2 6,33 63 5,92 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,98 6,49 5,61

İngilizce 10 3 4 1,67 17 6,04 5,94 4,84

Matematik 20 4 8 1,33 7 6,37 6,09 5,01

Fen 20 8 8 5,33 27 10,71 10,28 8,33

Toplam: 90 45 28 35,67 40 48,90 49,26 41,44

Sözel (TÜR) CABDaAcACBADBbCDD DA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) a AaDABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BACDbaBdDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) ad  dbBC B

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) C cd b  dabD   DdB b

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) daCc DCdBaCa aBAD a 

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 2 2 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 2 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 2 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 0 2 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 4 8 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İLYAS ASLAN 373 8-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 269,285 329,230 13 43 212 494 18976

Katılımlar: 16 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 13,88 14,41 12,49

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,92 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,98 6,49 5,61

İngilizce 10 2 3 1,00 10 6,04 5,94 4,84

Matematik 20 5 11 1,33 7 6,37 6,09 5,01

Fen 20 5 13 0,67 3 10,71 10,28 8,33

Toplam: 90 36 42 22,00 24 48,90 49,26 41,44

Sözel (TÜR) CABDBAAACa DcCCbDaaA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) cBAdaABCDa

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) cdCDAadBcb

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) daCDb     

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) ddcCbb d aCcacBD  cA

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CbbAdbdBB  dabaAbdca

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 2 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 3 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 1 2 33
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 2 33
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 0 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 4 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 1 2 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 2 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 4 10 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 3 25



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM SU DALKILIÇ 375 8-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 257,273 329,230 15 46 232 542 19918

Katılımlar: 16 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 13,88 14,41 12,49

Tarih 10 3 7 0,67 7 5,92 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 5,98 6,49 5,61

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,04 5,94 4,84

Matematik 20 7 8 4,33 22 6,37 6,09 5,01

Fen 20 8 8 5,33 27 10,71 10,28 8,33

Toplam: 90 35 46 19,67 22 48,90 49,26 41,44

Sözel (TÜR) adBbcAbdadcbaCCcDbcA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) dacBcAdCad

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) cACDbaBcDa

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCbbdDBCbB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) dcdbcCAc DCD  caC D 

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) acCd bCBBcC CcBAad  

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 4 1 3 25
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 1 4 20
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 2 3 40

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 2 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 5 7 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 3 1 75



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KAĞAN ÖZDAŞ 376 8-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 260,228 329,230 14 44 227 534 19717

Katılımlar: 16 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 13,88 14,41 12,49

Tarih 10 3 7 0,67 7 5,92 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 5,98 6,49 5,61

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 6,04 5,94 4,84

Matematik 20 5 14 0,33 2 6,37 6,09 5,01

Fen 20 8 12 4,00 20 10,71 10,28 8,33

Toplam: 90 35 52 17,67 20 48,90 49,26 41,44

Sözel (TÜR) CABDBAdbCBdDBaCbDd c

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) dBAaadadDb

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) aACDb BcDa

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) cbbDcadbAd

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) d cdACAddcaacBdbbacA

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) aDCddDaBcaCdCcdAbdBa

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 0 5 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 0 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 1 3 25

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 3 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 3 2 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 1 4 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 4 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 8 8 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 0 4 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI TEPSİ 368 8-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 347,229 329,230 10 32 93 245 11577

Katılımlar: 16 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,88 14,41 12,49

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,92 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,98 6,49 5,61

İngilizce 10 6 2 5,33 53 6,04 5,94 4,84

Matematik 20 3 6 1,00 5 6,37 6,09 5,01

Fen 20 13 6 11,00 55 10,71 10,28 8,33

Toplam: 90 55 21 48,00 53 48,90 49,26 41,44

Sözel (TÜR) DCDaAABAAADBDBdBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDAcaCbcB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BdBCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) C ADDd aBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) A CB  ad c   c d a  

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCd BDBbBBabDAcDaBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 3 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 1 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 2 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 1 1 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 9 6 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SİRAC KEÇE 365 8-C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 429,167 329,230 3 11 21 61 3667

Katılımlar: 16 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,88 14,41 12,49

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,92 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,98 6,49 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,04 5,94 4,84

Matematik 20 18 0 18,00 90 6,37 6,09 5,01

Fen 20 13 7 10,67 53 10,71 10,28 8,33

Toplam: 90 73 15 68,00 76 48,90 49,26 41,44

Sözel (TÜR) DCDCcABAAbDBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDAaBCCdB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BcaCDbDACa

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CCADDBBCBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) ACCBA DCABABBDDC DCA

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCacDBCaaaAcbADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 5 0 83
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 0 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 9 7 56
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYTEN NUR CERİT 391 8-D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 404,140 329,230 4 18 37 112 5993

Katılımlar: 11 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,85 14,41 12,49

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,24 6,49 5,61

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,79 5,94 4,84

Matematik 20 8 4 6,67 33 6,85 6,09 5,01

Fen 20 18 2 17,33 87 10,36 10,28 8,33

Toplam: 90 68 13 63,67 71 54,64 49,26 41,44

Sözel (TÜR) CAcDBAAACBbDBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCDa

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) dACDAdBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BaCDADBCb 

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) d c AC B DCDDB  d b 

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCAADCBBaCCCDBADBBa

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 3 0 50
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 1 1 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 3 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 14 2 88
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DEMİRTAŞ 438 8-D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 369,337 329,230 8 28 67 185 9359

Katılımlar: 11 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,85 14,41 12,49

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,55 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 7,24 6,49 5,61

İngilizce 10 4 4 2,67 27 6,79 5,94 4,84

Matematik 20 10 6 8,00 40 6,85 6,09 5,01

Fen 20 15 5 13,33 67 10,36 10,28 8,33

Toplam: 90 58 25 49,67 55 54,64 49,26 41,44

Sözel (TÜR) bCDCAABAcbDBaBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDABaCbcB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BdBCcbDAC 

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) C bDad CBd

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)  CdB  bCABdaBDDdcD A

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCaBaBaBBDAcdADCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 1 0 33
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 2 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 1 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 1 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 11 5 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT EFE YILMAZ 392 8-D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 306,199 329,230 10 41 150 365 15731

Katılımlar: 11 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 15,85 14,41 12,49

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,55 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,24 6,49 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,79 5,94 4,84

Matematik 20 2 3 1,00 5 6,85 6,09 5,01

Fen 20 7 11 3,33 17 10,36 10,28 8,33

Toplam: 90 49 23 41,33 46 54,64 49,26 41,44

Sözel (TÜR) CABDaAAACB DBbaDDabA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBAaDABCDa

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BbCDACBBaC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) d  C  d  c   B      

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) bDbAdDCdaddbCcBA c a

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 0 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 0 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 5 10 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 2 1 50



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN BAR 410 8-D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 315,088 329,230 9 38 134 331 14848

Katılımlar: 11 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 2 14,33 72 15,85 14,41 12,49

Tarih 10 6 3 5,00 50 7,55 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,24 6,49 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,79 5,94 4,84

Matematik 20 6 8 3,33 17 6,85 6,09 5,01

Fen 20 4 7 1,67 8 10,36 10,28 8,33

Toplam: 90 49 22 41,67 46 54,64 49,26 41,44

Sözel (TÜR) CABDBAdACB DBCCDDd  

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BcA DABCcd

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BdCDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCbB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) CbdadCbdAD D    bcD 

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) Cab  caB d  C dA   a

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 3 1 75
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 2 2 40
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 1 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 1 3 20
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 1 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 4 5 25
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM NUR BALIKÇI 407 8-D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 380,874 329,230 6 24 57 158 8192

Katılımlar: 11 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,85 14,41 12,49

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,24 6,49 5,61

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,79 5,94 4,84

Matematik 20 8 10 4,67 23 6,85 6,09 5,01

Fen 20 12 6 10,00 50 10,36 10,28 8,33

Toplam: 90 66 20 59,33 66 54,64 49,26 41,44

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BdABDABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) ddCDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCcB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) CdBabbdc DCDacB aBDc

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CcacdDCBBa Ca BADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 2 1 67
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 5 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 1 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 2 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 8 6 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÜRKAN AVCI 409 8-D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 383,890 329,230 5 22 54 152 7922

Katılımlar: 11 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,85 14,41 12,49

Tarih 10 8 1 7,67 77 7,55 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,24 6,49 5,61

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,79 5,94 4,84

Matematik 20 8 8 5,33 27 6,85 6,09 5,01

Fen 20 14 6 12,00 60 10,36 10,28 8,33

Toplam: 90 64 21 57,00 63 54,64 49,26 41,44

Sözel (TÜR) DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) ADDAB CaBB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BddCDADACC

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) CbADDdaaBA

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT)  CdBb DCcaABcD d Dbc

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BCCCaaDBCBacbDAdDCBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 0 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 4 1 80

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 3 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 3 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 3 1 60
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 0 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 10 6 63
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL AKGÖLLÜ 412 8-D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 239,268 329,230 11 51 267 605 21226

Katılımlar: 11 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 15,85 14,41 12,49

Tarih 10 6 3 5,00 50 7,55 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 7,24 6,49 5,61

İngilizce 10 4 4 2,67 27 6,79 5,94 4,84

Matematik 20 5 10 1,67 8 6,85 6,09 5,01

Fen 20 6 14 1,33 7 10,36 10,28 8,33

Toplam: 90 33 49 16,67 19 54,64 49,26 41,44

Sözel (TÜR) caDbAccAAcDdDdaddDdd

Cevap Anh. B DCDCAABAAADBDBCBCDAC

Sözel (TAR) bDbABBC cB

Cevap Anh. B ADDABBCCBB

Sözel (DİN) BdBCDdDbbb

Cevap Anh. B BBBCDADACC

Sözel (İNG) dbb DdBCB 

Cevap Anh. B CCADDBBCBA

Sayısal (MAT) c CB  aaA ddca baDCc

Cevap Anh. B ACCBADDCABABBDDCBDCA

Sayısal (FEN) BbbbddDdaBccbccAcdBB

Cevap Anh. B BCCCCBDBCBBDADAADCBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 0 4 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 1 1 50
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 3 1 60

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 0 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 2 3 33
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 1 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 0 2 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 3 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 5 11 31
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 1 3 25



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA CANPOLAT 396 8-D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 380,831 329,230 7 25 58 159 8199

Katılımlar: 11 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 1 16,67 83 15,85 14,41 12,49

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,55 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,24 6,49 5,61

İngilizce 10 5 0 5,00 50 6,79 5,94 4,84

Matematik 20 7 3 6,00 30 6,85 6,09 5,01

Fen 20 15 5 13,33 67 10,36 10,28 8,33

Toplam: 90 61 12 57,00 63 54,64 49,26 41,44

Sözel (TÜR) C BDBAAACB DdCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BaAcDABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BACbACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG)    D DBC B

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) C B  bA cD D  BDb   

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) acCAdDCBBaCCCDBADBBa

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 3 2 60
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 3 1 75

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 0 0 0
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 0 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 1 1 17
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 0 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 1 1 25
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 11 5 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NURBANU ÇETİN 408 8-D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 464,713 329,230 1 3 7 16 1210

Katılımlar: 11 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,85 14,41 12,49

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,24 6,49 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,79 5,94 4,84

Matematik 20 15 3 14,00 70 6,85 6,09 5,01

Fen 20 19 1 18,67 93 10,36 10,28 8,33

Toplam: 90 83 5 81,33 90 54,64 49,26 41,44

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BaABDABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BACDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) CABC CAccDCDDaBDCB A

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCAADCBBBCCCDBADBBa

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 5 1 83
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 5 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 15 1 94
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE BOZKURT 403 8-D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 420,366 329,230 2 14 28 76 4441

Katılımlar: 11 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 15,85 14,41 12,49

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,55 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,24 6,49 5,61

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,79 5,94 4,84

Matematik 20 15 2 14,33 72 6,85 6,09 5,01

Fen 20 12 8 9,33 47 10,36 10,28 8,33

Toplam: 90 74 12 70,00 78 54,64 49,26 41,44

Sözel (TÜR) CABDBAAACBADBaCDDC A

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BdABDABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) BACDACBBDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BCCDADBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) bAB  CABcDCDDBBDC DA

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CcCbAaCBBadCCcBdDBaB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 4 1 80
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 3 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 4 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 3 0 100
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 6 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 4 0 80
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 2 1 50
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 2 0 67

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 8 8 50
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100



SONUÇ BELGESİ 8.SINIF SÜREÇ İZLEME SERİSİ 1

ADANA / YÜREĞİR / KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP CANGÜVEN 390 8-D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 409,286 329,230 3 16 34 100 5515

Katılımlar: 11 54 339 725 26033

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,85 14,41 12,49

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,55 6,03 5,16

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 7,24 6,49 5,61

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,79 5,94 4,84

Matematik 20 12 5 10,33 52 6,85 6,09 5,01

Fen 20 15 4 13,67 68 10,36 10,28 8,33

Toplam: 90 69 17 63,33 70 54,64 49,26 41,44

Sözel (TÜR) CABDBAAACBbDBCCDDCDA

Cevap Anh. A CABDBAAACBADBCCDDCDA

Sözel (TAR) BBABDABCDC

Cevap Anh. A BBABDABCDC

Sözel (DİN) cbCDAdBcDC

Cevap Anh. A BACDACBBDC

Sözel (İNG) BdCcdDBCAB

Cevap Anh. A BCCDADBCAB

Sayısal (MAT) dABC bdc DCDDBBaC DA

Cevap Anh. A CABCACABADCDDBBDCBDA

Sayısal (FEN) CDCddDCdBBbCC BADBBB

Cevap Anh. A CDCAADCBBBCCCDBADBBB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 4 4 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.5 5 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.5 5 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 3 1 2 33
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 4 2 2 50

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 3 2 1 67
Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons for not attending a party in response to an invitation.2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 1 0 100
Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and short conversations involving accepting andrefusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 6 5 1 83
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 2 40
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 4 3 0 75
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 3 1 1 33

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 16 11 4 69
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 4 4 0 100
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