
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS 2024 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Adana YÜREĞİR KAZIM KARABEKİR ORTAOKULU 8.Sınıf Süreç İzleme-1 28554 4286 297 38

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2024

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 12.54 6.09 10.51 6.27 3.02 5.27 7.16 2.18 6.43 4.59 3.63 3.38 6.06 7.34 3.61 11.85 6.08 9.83 48.47 28.34 39.03 322.434

İl Ortalaması 12.14 6.88 9.85 6.03 3.44 4.88 6.91 2.59 6.05 3.96 4.17 2.57 5.98 8.07 3.29 11.13 6.90 8.83 46.15 32.05 35.47 311.487
Okul Ortalaması 13.39 6.32 11.29 6.24 3.42 5.10 7.97 1.89 7.34 4.45 3.92 3.14 5.39 7.87 2.77 12.53 5.76 10.61 49.97 29.18 40.25 326.554

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS 2024 Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 311 - DENİZ ERYILMAZ 8 / A 18 2 17.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 17 0 17.00 20 0 20.00 82.00 5.00 80.33 469.395 560 61 6 1
2 320 - ALİ OSMAN ÇÖZELİ 8 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 19 0 19.00 20 0 20.00 81.00 8.00 78.34 463.810 775 88 9 2
3 321 - EYE AYOUB 8 / A 18 2 17.33 8 1 7.67 10 0 10.00 8 2 7.33 14 5 12.33 18 2 17.33 76.00 12.00 71.99 436.854 2106 246 16 3
4 428 - BERRA TOKTAŞ 8 / D 20 0 20.00 8 2 7.33 10 0 10.00 8 2 7.33 10 7 7.67 18 2 17.33 74.00 13.00 69.66 428.077 2717 317 19 4
5 365 - SİRAC KEÇE 8 / C 17 3 16.00 8 2 7.33 10 0 10.00 4 6 2.00 13 4 11.67 19 1 18.67 71.00 16.00 65.67 425.189 2958 345 22 5
6 372 - BURAK DEMİRKOL 8 / C 17 3 16.00 10 0 10.00 10 0 10.00 9 1 8.67 6 7 3.67 20 0 20.00 72.00 11.00 68.34 411.150 4102 468 29 6
7 371 - ENES TAHA ÇAKIR 8 / C 15 5 13.33 10 0 10.00 9 1 8.67 8 2 7.33 12 8 9.33 18 1 17.67 72.00 17.00 66.33 409.453 4269 495 31 7
8 313 - ANIL CAN ŞENYUVA 8 / C 17 3 16.00 9 1 8.67 10 0 10.00 6 4 4.67 6 3 5.00 19 1 18.67 67.00 12.00 63.01 403.075 4796 557 37 8
9 303 - YALIN AKBATUR 8 / A 15 5 13.33 10 0 10.00 10 0 10.00 7 3 6.00 8 8 5.33 19 1 18.67 69.00 17.00 63.33 397.087 5306 620 44 9
10 389 - GÜLS NA ÇULHA 8 / C 18 2 17.33 7 3 6.00 8 2 7.33 6 4 4.67 8 9 5.00 18 1 17.67 65.00 21.00 58.00 395.222 5491 648 45 10
11 305 - ALİ ASLAN AKGÖLLÜ 8 / A 16 4 14.67 9 1 8.67 9 1 8.67 4 5 2.33 6 7 3.67 19 0 19.00 63.00 18.00 57.01 386.942 6370 755 57 11
12 407 - ESLEM NUR BALIKÇI 8 / D 17 3 16.00 8 2 7.33 9 1 8.67 9 1 8.67 3 13 -1.33 19 1 18.67 65.00 21.00 58.01 377.433 7434 900 72 12
13 417 - GÜN EYLÜL 8 / B 15 5 13.33 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 3 6 1.00 16 4 14.67 63.00 16.00 57.67 365.990 8744 1083 86 13
14 390 - ZEYNEP CANGÜVEN 8 / D 16 4 14.67 7 3 6.00 10 0 10.00 4 6 2.00 4 7 1.67 16 4 14.67 57.00 24.00 49.01 358.160 9700 1227 95 14
15 368 - NAZLI TEPSİ 8 / C 13 7 10.67 8 2 7.33 9 1 8.67 4 6 2.00 11 4 9.67 13 7 10.67 58.00 27.00 49.01 357.974 9724 1232 96 15
16 409 - GÜRKAN AVCI 8 / D 14 6 12.00 7 3 6.00 10 0 10.00 8 2 7.33 2 4 0.67 16 4 14.67 57.00 19.00 50.67 350.339 10656 1360 104 16
17 396 - CANPOLAT 8 / D 16 4 14.67 7 2 6.33 8 2 7.33 0 0 0.00 5 5 3.33 14 4 12.67 50.00 17.00 44.33 349.428 10753 1373 106 17
18 364 - FİLİZ EYLÜL KANBUR 8 / C 13 7 10.67 5 5 3.33 8 2 7.33 4 6 2.00 5 7 2.67 15 3 14.00 50.00 30.00 40.00 332.750 12719 1655 124 18
19 351 - MURAT GÜLER 8 / B 14 6 12.00 6 4 4.67 9 1 8.67 3 7 0.67 1 4 -0.33 15 5 13.33 48.00 27.00 39.01 325.774 13599 1795 135 19
20 381 - CİHAN KAYRA IRGAŞ 8 / C 15 4 13.67 5 2 4.33 9 1 8.67 10 0 10.00 4 8 1.33 7 3 6.00 50.00 18.00 44.00 323.358 13876 1836 137 20
21 328 - MİNA SUDE GÜNGÖR 8 / A 13 7 10.67 7 3 6.00 8 2 7.33 4 6 2.00 4 12 0.00 14 6 12.00 50.00 36.00 38.00 317.579 14582 1944 147 21
22 377 - HATİCE KESGİN 8 / C 14 6 12.00 4 6 2.00 7 1 6.67 2 2 1.33 5 8 2.33 9 3 8.00 41.00 26.00 32.33 307.854 15721 2118 160 22
23 327 - İSMET ESEN 8 / A 14 6 12.00 7 2 6.33 8 2 7.33 0 0 0.00 4 8 1.33 10 8 7.33 43.00 26.00 34.32 307.280 15801 2129 162 23
24 433 - AZRA DEMİRTAŞ 8 / D 14 6 12.00 6 4 4.67 9 1 8.67 1 8 -1.67 0 9 -3.00 12 4 10.67 42.00 32.00 31.34 299.913 16722 2277 172 24
25 331 - BAŞAK AKDAMAR 0 / 0 15 5 13.33 4 4 2.67 7 2 6.33 1 3 0.00 0 3 -1.00 8 6 6.00 35.00 23.00 27.33 289.683 18005 2472 180 25
26 344 - İKBAL DEMİR 8 / B 13 7 10.67 6 4 4.67 7 3 6.00 4 5 2.33 1 8 -1.67 10 7 7.67 41.00 34.00 29.67 288.371 18174 2505 183 26
27 330 - DEFNE YALIM 8 / A 16 4 14.67 5 4 3.67 9 1 8.67 1 7 -1.33 2 8 -0.67 6 12 2.00 39.00 36.00 27.01 284.507 18674 2590 188 27
28 367 - ELİF SAĞLAM 8 / C 8 9 5.00 6 2 5.33 8 1 7.67 3 3 2.00 4 7 1.67 10 9 7.00 39.00 31.00 28.67 278.932 19355 2703 196 28
29 444 - ALİ İHSAN OĞUZ 8 / D 12 8 9.33 6 4 4.67 10 0 10.00 4 6 2.00 4 14 -0.67 6 13 1.67 42.00 45.00 27.00 269.141 20606 2900 215 29
30 410 - BEREN BAR 8 / D 10 7 7.67 7 2 6.33 7 2 6.33 7 3 6.00 5 6 3.00 3 14 -1.67 39.00 34.00 27.66 265.573 21051 2982 221 30
31 374 - HASAN AYAZ KÖSE 8 / C 10 10 6.67 2 8 -0.67 8 2 7.33 3 7 0.67 2 16 -3.33 8 11 4.33 33.00 54.00 15.00 241.286 23885 3408 252 31
32 361 - ŞEBNEM LEBA 8 / B 9 8 6.33 3 6 1.00 8 2 7.33 5 4 3.67 0 8 -2.67 5 9 2.00 30.00 37.00 17.66 240.302 23996 3426 253 32
33 369 - SİNA AY IN 8 / C 9 11 5.33 3 7 0.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 4 6 2.00 5 10 1.67 26.00 49.00 9.67 235.750 24488 3501 258 33
34 358 - AYŞEMELEK DAĞLI 8 / B 8 11 4.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 3 1.00 1 8 -1.67 8 12 4.00 23.00 50.00 6.32 222.115 25800 3742 274 34
35 340 - DİLA KARAKAŞ 8 / B 5 15 0.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 0 5 -1.67 4 16 -1.33 11 9 8.00 25.00 60.00 5.00 219.758 25990 3785 276 35
36 375 - İREM SU DALKILIÇ 8 / C 4 16 -1.33 4 6 2.00 4 6 2.00 2 4 0.67 3 14 -1.67 6 11 2.33 23.00 57.00 4.00 199.627 27430 4053 287 36
37 370 - MELEK YILMAZ 8 / C 7 13 2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 4 16 -1.33 23.00 67.00 0.68 196.604 27594 4085 288 37
38 306 - SAMET ESEN 8 / A 8 12 4.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 0 4 -1.33 1 16 -4.33 2 15 -3.00 15.00 63.00 -5.99 177.303 28342 4252 296 38


